
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum) 43 270 380 4338

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,44 20,06 7,42 1,92 2,01 1,41 1,14 2,58 0,49 1,89 1,77 1,44 1,57 2,32 1,00 0,21 0,62 0,05 5,29 7,04 3,53 0,64 2,40 0,04 1,17 1,85 0,71 0,60 1,67 0,18 26,87 42,32 16,27 168,680

Okul Ortalaması 13,17 16,67 9,00 2,00 1,45 1,64 1,61 1,87 1,14 1,58 1,24 1,27 2,21 1,21 1,91 0,00 0,13 -0,03 4,53 3,12 3,75 0,40 1,72 -0,03 2,12 1,68 1,70 0,48 1,68 0,06 28,10 30,77 20,41 168,510

KATILIMLAR

1 261 İLKE NAZ MEMİŞ 12A 22 13 18,75 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 10 3 9,25 2 2 1,50 6 0 6,00 1 4 0,00 49 24 43,00 240,173 395

2 416 EDANUR ÖNAL 12C 23 17 18,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 8 7,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 49 37 39,75 230,160 480

3 439 BERFİN ORHAN 12A 16 13 12,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 11 3 10,25 4 1 3,75 1 0 1,00 43 20 38,00 225,753 521

4 0 SEMANUR ÖNAL 12A 19 16 15,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 12 6 10,50 1 4 0,00 4 2 3,50 1 4 0,00 47 40 37,00 222,920 548

5 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 19 16 15,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 8 2 7,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 41 28 34,00 212,030 673

6 452 İREM BUDAK 12B 16 22 10,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 8 1 7,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 36 30 28,50 194,600 904

7 1 DİLAN 12F 16 15 12,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 6 2 5,50 33 20 28,00 192,348 938

8 386 NURİ ASLAN 12A 10 23 4,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 13 6 11,50 1 5 -0,25 6 0 6,00 1 5 -0,25 39 49 26,75 190,555 973

9 389 SİBEL DONAT 12C 13 13 9,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 17 25,75 182,100 1124

10 73 IKUR MALSHYS 12F 17 19 12,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 33 28 26,00 181,448 1133

11 0 ŞEYMA KALKAN 12C 25 12 22,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 34 34 25,50 180,545 1149

12 434 SİMGE GÜNER 12A 17 17 12,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 31 27 24,25 179,585 1172

13 412 VEYSEL ORAK 12E 19 13 15,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 29 16 25,00 179,463 1175

14 16 EVİN UNER 12C 19 12 16,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 29 17 24,75 178,648 1196

15 400 EMİNE AKIN 12B 0 4 -1,00 5 0 5,00 16 3 15,25 1 1 0,75 1 1 0,75 23 9 20,75 174,728 1257

16 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 16 12 13,00 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 27 16 23,00 173,740 1274

17 0 İLKNUR DEMİR 12A 22 14 18,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 30 33 21,75 170,293 1346

18 448 MELEK ASLAN 12E 20 9 17,75 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 25 13 21,75 168,930 1368

19 117 ŞİLAN ASLAN 12A 15 12 12,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 6 3 5,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 27 25 20,75 168,808 1369

20 396 AHMET TURAN 12A 7 9 4,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 6 0 6,00 1 4 0,00 27 21 21,75 168,110 1383

21 423 İREM   16 20 11,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 4 1,00 28 30 20,50 165,815 1429

22 88656 VEYSİ ASLAN 12A 11 29 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 33 52 20,00 165,413 1437

23 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 13 15 9,25 2 0 2,00 2 2 1,50 8 6 6,50 25 23 19,25 164,970 1445

24 106 YEŞİM 12B 12 21 6,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 1 4,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 26 30 18,50 161,078 1515

25 0 MUTLU 12F 18 16 14,00 1 3 0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 24 20 19,00 160,150 1534

26 0 HAŞİM*İS 12B 6 8 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 8 3,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 28 17,00 155,910 1589

27 0 SEKİNE 12B 18 13 14,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 22 26 15,50 147,898 1712

28 444 FATMA ORAL 12A 10 19 5,25 8 1 7,75 18 20 13,00 145,808 1752

29 435 SEVGİ IŞIK 12E 11 25 4,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 6 -0,50 20 35 11,25 135,595 1924
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum) 43 270 380 4338

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,44 20,06 7,42 1,92 2,01 1,41 1,14 2,58 0,49 1,89 1,77 1,44 1,57 2,32 1,00 0,21 0,62 0,05 5,29 7,04 3,53 0,64 2,40 0,04 1,17 1,85 0,71 0,60 1,67 0,18 26,87 42,32 16,27 168,680

Okul Ortalaması 13,17 16,67 9,00 2,00 1,45 1,64 1,61 1,87 1,14 1,58 1,24 1,27 2,21 1,21 1,91 0,00 0,13 -0,03 4,53 3,12 3,75 0,40 1,72 -0,03 2,12 1,68 1,70 0,48 1,68 0,06 28,10 30,77 20,41 168,510

KATILIMLAR

30 0 BULUT FURKAN 12A 4 7 2,25 8 4 7,00 12 11 9,25 133,500 1963

31 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 6 14 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 16 30 8,50 127,930 2075

32 136 NURCAN 12B 13 23 7,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 17 40 7,00 122,458 2236

33 405 NRGZ DMR 12F 5 10 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 11 18 6,50 121,020 2280

34 0 ZEHRA BİÇEN 12C 10 20 5,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 13 26 6,50 120,615 2295

35 384 MEHMET KLKN 12D 7 10 4,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 11 19 6,25 119,628 2333

36 109   4 22 -1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 9 31 1,25 103,598 2948

37 112 SEVE 12B 18 15 14,25 1 4 0,00 1 3 0,25 20 22 14,50

38 443 EMEL 12B 10 25 3,75 10 25 3,75

39 145 ZİLAN ÖNER 12F 9 24 3,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 13 40 3,00

40 388 PINAR DİREKÇİ 12B 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75

41 395 ZÜMRETE KAPLAN 12D 7 33 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 10 43 -0,75

42 138 ŞİMŞEK  HEDİYE 12E 5 24 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 9 39 -0,75

43 17 HEV DAR AVCI 12E 8 30 0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 9 44 -2,00
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SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
109   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,598 168,680 2 36 236 290 2948

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 2 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 22 -1,50 -4 4,75 9,00 7,42

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,25 1,14 0,49

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,38 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 5,12 5,92 4,39

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,38 3,75 3,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,04

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,06 0,18

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,25 1,73 0,93

Toplam: 120 9 31 1,25 1 10,88 17,99 14,86

TYT Türkçe ceabedec   caAbcecc   AbaddeE b D      e

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal    c cbCbE     a  A      

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik a                                       

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen            cCc  bC  

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 22 10

Türkçe 40 4 22 10

Paragrafta Anlam 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 0 6 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 1 6 11
Paragrafın Yapısı 5 1 2 20
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 1 20
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 0 0 0
Deyim ve Atasözü 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 5 12

Tarih-1 5 0 1 0

Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Hinduizm 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

İşçi problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 0 0

Kuvvet ve hareket 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 1 0 100
Kimya bilmi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 423   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,815 168,680 1 21 132 132 1429

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 2 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 4,75 9,00 7,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,25 1,14 0,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,38 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,12 5,92 4,39

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 0,38 3,75 3,53

Toplam: 120 28 30 20,50 17 10,88 17,99 14,86

TYT Türkçe eabdAaED bDce dBDdca dDCB cbbCaecCaCEDBA

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal aD CAac  eBeCCaB CCD     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik      e e aD B      a                    

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 20 40

Türkçe 40 16 20 40

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Anlam 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 4 2 67
Paragrafta Ana Düşünce 9 4 4 44

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 3 1 60

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Asal sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 2 1 0 50
Mutlak değer 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 1 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURAN 396 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,110 168,680 8 20 130 130 1383

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 9 4,75 12 10,00 9,00 7,42

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,14 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,00 1,14 0,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,72 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,33 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,19 5,92 4,39

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,33 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,14 0,06 0,18

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 3,22 1,73 0,93

Toplam: 120 27 21 21,75 18 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe ccaCAEE  b deeBBedA                     

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal DD CAEedCDBeCCe bCCD     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Fen   a e bECEBED ebCcc 

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 9 18

Türkçe 40 7 9 18

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 1 60
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 1 2 20
Paragrafta Anlam 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 0 80

Orta Asya Türk Tarihi 1 1 0 100
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 0 3 0

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve hareket 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

Kimya bilmi 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 1 0 100
Periyodik sistem 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin hâlleri 1 1 0 100
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ORHAN 439 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,753 168,680 2 3 53 53 521

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 10,00 9,00 7,42

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,00 1,14 0,49

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,72 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,33 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,19 5,92 4,39

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 7,18 3,75 3,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,33 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,14 0,06 0,18

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 3,22 1,73 0,93

Toplam: 120 43 20 38,00 32 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe ABDE  C CD cEcbBCD  ab  Bd cdDba EbAC bc

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal ACbDD C c aCC BD CA      

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik    e CD   aB CB  B bC    EEB E          

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen         DE ECa   C  

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 13 40

Türkçe 40 16 13 40

Paragrafta Anlam 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 5 0 83
Paragrafta Ana Düşünce 9 5 2 56
Paragrafın Yapısı 5 0 2 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 2 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 4 1 80

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Orta Asya Türk Tarihi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hinduizm 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

İşçi problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 4 1 0 25
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 2 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 1 0 50
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 1 0
Grafik problemi 1 1 0 100
Yaş problemi 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 1 0 100
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 1 25

Fizik 7 0 0 0

Kuvvet ve hareket 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 1 0 100
Kimya bilmi 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT FURKAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,500 168,680 11 30 195 198 1963

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 7 2,25 6 10,00 9,00 7,42

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 7,18 3,75 3,53

Toplam: 120 12 11 9,25 8 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe b                  aCe c dbBE   aE      

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Matematik d  D CDc  d      BcD  B B  B            

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 7 10

Türkçe 40 4 7 10

Paragrafta Anlam 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 0 0 0
Paragrafın Yapısı 5 1 2 20
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 1 20
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 0 0 0
Deyim ve Atasözü 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

İşçi problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 4 1 1 25
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 1 0 50
Olasılık 1 0 1 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 1 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 1 0 50
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 1 0 100
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ORAL 444 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,808 168,680 10 28 167 167 1752

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 19 5,25 13 10,00 9,00 7,42

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 7,18 3,75 3,53

Toplam: 120 18 20 13,00 11 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe cBbdeaCcebCb bDeCDE dbcc        cEbAC ab

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Matematik E  D Cb  EE  CB  B                      

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 19 25

Türkçe 40 10 19 25

Paragrafta Anlam 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 3 2 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 2 7 22
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

İşçi problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 4 1 0 25
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 1 0 50
Veri analizi 1 1 0 100
Tekrar eden durumlar problemi 1 1 0 100
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKE NAZ MEMİŞ 261 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,173 168,680 1 1 39 39 395

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 10,00 9,00 7,42

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,14 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,14 0,49

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,72 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,33 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 7,19 5,92 4,39

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 7,18 3,75 3,53

Fizik 7 2 2 1,50 21 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,33 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,14 0,06 0,18

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,22 1,73 0,93

Toplam: 120 49 24 43,00 36 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe be dAEEDCbDdeABBDbAabED BD  ACadcC eEDBA

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal D ECAEe C  a   B   D     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik EdBE   BE  BB b    E  cD  D             

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen   Ce BbECEBED dbCca 

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 4 1 67
Paragrafta Ana Düşünce 9 3 3 33

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 4 0 80

Orta Asya Türk Tarihi 1 1 0 100
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Basamak kavramı 1 1 0 100
Köklü sayılar 2 1 0 50
Asal sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 1 0 50
Mutlak değer 1 0 0 0
Sayı problemi 4 1 0 25
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 1 0 100
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 2 2 29

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 1 0 100
Kuvvet ve hareket 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

Kimya bilmi 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 1 0 100
Periyodik sistem 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin hâlleri 1 1 0 100
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,293 168,680 6 17 121 121 1346

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 10,00 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,14 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,00 1,14 0,49

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,72 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,33 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,19 5,92 4,39

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 7,18 3,75 3,53

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,33 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 0,06 0,18

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 3,22 1,73 0,93

Toplam: 120 30 33 21,75 18 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe eBDECeCcCD AEADBCDdEeAcDe  edDcdDEbAC ec

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal    D  a  c aC  DCCcd     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik d  b  D          B                      

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen beaeaee acebCb      

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

Paragrafta Anlam 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 5 1 83
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 1 0 20

Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hinduizm 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

İşçi problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 1 0 50
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 12 5

Fizik 7 0 7 0

Kuvvet ve hareket 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Optik 1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Periyodik sistem 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 1 0 100
Kimya bilmi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİ ASLAN 386 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,555 168,680 4 8 86 86 973

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 23 4,25 11 10,00 9,00 7,42

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,14 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 1,14 0,49

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,72 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,33 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,19 5,92 4,39

Matematik-1 40 13 6 11,50 29 7,18 3,75 3,53

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,33 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,14 0,06 0,18

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 3,22 1,73 0,93

Toplam: 120 39 49 26,75 22 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe ce bAbEa   EBeddceAabdeC DcEc  dbCaecbBc

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal bDbeAce C BeeCbabCCD     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik EbcEdBcaEC BB AB EBd   DC               

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen aDeda bECEBED ecCbad

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 23 25

Türkçe 40 10 23 25

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 4 20
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Anlam 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 3 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 2 5 22

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 2 3 40

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 6 33

Matematik-1 40 13 6 33

Sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Basamak kavramı 1 1 0 100
Köklü sayılar 2 1 1 50
Asal sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 1 0 1 0
Ebob-Ekok 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 2 1 0 50
Mutlak değer 1 1 0 100
Sayı problemi 4 3 0 75
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Yaş problemi 1 1 0 100
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 1 0 100
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 1 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 10 40

Fizik 7 1 5 14

Optik 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve hareket 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

Kimya bilmi 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 1 0 100
Periyodik sistem 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin hâlleri 1 1 0 100
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ÖNAL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,920 168,680 3 4 59 59 548

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 10,00 9,00 7,42

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,14 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,00 1,14 0,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,72 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,33 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,19 5,92 4,39

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 7,18 3,75 3,53

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,33 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,14 0,06 0,18

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 3,22 1,73 0,93

Toplam: 120 47 40 37,00 31 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe b DdCeCDCD AEbDBCedEab DBBdeEDba EbAd ee

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal Ae DbeCa daCCDeDCCAa     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik E  Da D   EB  B  B  Cba aE BeE       b D

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen b aeC aeeE ECEbb Cbd

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

Paragrafta Anlam 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 3 2 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 1 3 20
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Tamlamalar 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 3 20
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 2 40

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hinduizm 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30

İşçi problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 1 0
Köklü sayılar 2 2 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 1 0 100
Grafik problemi 1 1 0 100
Yaş problemi 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Ebob-Ekok 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 1 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 1 0
Sayılar 1 1 0 100
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 1 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 1 0 100

TYT Fen 20 6 10 30

Fizik 7 1 4 14

Kuvvet ve hareket 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 1 0
Maddenin hâlleri 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 1 0 100
Kimya bilmi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 1 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN ASLAN 117 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,808 168,680 7 19 128 128 1369

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 10,00 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,14 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,00 1,14 0,49

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,72 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,33 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 7,19 5,92 4,39

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 7,18 3,75 3,53

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,33 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,14 0,06 0,18

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,22 1,73 0,93

Toplam: 120 27 25 20,75 17 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe bBDdCBC C  bE a bDa abd BB  E  C EEAb ae

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal  C  b C  c    Bc C a     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik E   e     a    b B         BCE         D

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen  c  e   ea EC   bd  

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 12 38

Türkçe 40 15 12 38

Paragrafta Anlam 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 4 1 67
Paragrafta Ana Düşünce 9 4 2 44
Paragrafın Yapısı 5 0 4 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 2 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 4 16

Tarih-1 5 1 1 20

Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hinduizm 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

İşçi problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 1 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 1 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 1 0 100
Sayılar 1 1 0 100
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 0 2 0

Kuvvet ve hareket 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 1 0 100
Kimya bilmi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE GÜNER 434 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,585 168,680 5 12 105 105 1172

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 10,00 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,14 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,14 0,49

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,72 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,33 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,19 5,92 4,39

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 7,18 3,75 3,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,33 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 0,06 0,18

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,22 1,73 0,93

Toplam: 120 31 27 24,25 20 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe be dAEEede d ABBDbee aDCBDb ACbCDCaeceB 

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal b  eA AdC BcaCbe CCc     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik  CB  B  EC                              

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen         CEec        

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 17 43

Türkçe 40 17 17 43

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Anlam 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 4 1 67
Paragrafta Ana Düşünce 9 4 5 44

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 1 2 20

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Hinduizm 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 0 13

Matematik-1 40 5 0 13

Sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Asal sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 1 0 50
Mutlak değer 1 1 0 100
Sayı problemi 4 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 0 0

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Kimya bilmi 1 0 0 0
Atomun yapısı 1 1 0 100
Periyodik sistem 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSİ ASLAN 88656 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,413 168,680 9 22 133 133 1437

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 10,00 9,00 7,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,14 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,00 1,14 0,49

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,72 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,33 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,19 5,92 4,39

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 7,18 3,75 3,53

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,33 1,70 0,71

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,14 0,06 0,18

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 3,22 1,73 0,93

Toplam: 120 33 52 20,00 17 25,05 17,99 14,86

TYT Türkçe cBDddaCcCeebddbeCDdadbccBBdadDbeeEbAdcee

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal ACEebbCbeEbCCDBaCCbB     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik   aD  D       B       B                 

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen bBbeabdADcedaEbceCAd

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

Paragrafta Anlam 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 3 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 3 6 33
Paragrafın Yapısı 5 0 5 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 4 20
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hinduizm 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

İşçi problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 1 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 1 0 50
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 1 6 14

Kuvvet ve hareket 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık 1 1 0 100
Elektrik ve manyetizma 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Optik 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Asitler - bazlar - tuzlar 1 1 0 100
Maddenin hâlleri 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Periyodik sistem 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 0 1 0
Kimya bilmi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişleri 1 1 0 100
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMEL 443 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 8,65 9,00 7,42

Toplam: 120 10 25 3,75 3 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe be CAcEb   EeAdec bacacCBaAdbaaecCdddDde

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 25 25

Türkçe 40 10 25 25

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 0 4 0
Paragrafta Anlam 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 1 5 17
Paragrafta Ana Düşünce 9 4 5 44



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKIN 400 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,728 168,680 3 15 113 113 1257

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,84 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,59 1,14 0,49

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,34 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,19 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 4,97 5,92 4,39

Matematik-1 40 16 3 15,25 38 4,83 3,75 3,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 -0,03 0,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,41 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,25 0,06 0,18

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,22 1,73 0,93

Toplam: 120 23 9 20,75 17 16,32 17,99 14,86

TYT Sosyal      cb ea     DCCAB     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik E  D CD   E  C A BBDa c B  B    CBB   cD

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen            cC     bC

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 0 0 0

Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hinduizm 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 3 40

Matematik-1 40 16 3 40

İşçi problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 4 2 0 50
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 1 0 50
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 1 0 50
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 1 0 100
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 1 0 50
Mutlak değer 1 0 1 0
Ebob-Ekok 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 1 0 100
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 1 0 100
Doğrunun analitiği 1 1 0 100
Noktanın analitiği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 1 0
Doğruda açı 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 0 0

Kuvvet ve hareket 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 1 0 100
Kimya bilmi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 1 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAŞİM*İS 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,910 168,680 6 26 149 149 1589

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 8 4,00 10 8,65 9,00 7,42

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,84 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,59 1,14 0,49

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,34 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,19 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 4,97 5,92 4,39

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 4,83 3,75 3,53

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,06 -0,03 0,04

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,41 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,06 0,18

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,22 1,73 0,93

Toplam: 120 24 28 17,00 14 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe AaDceaCcCaC Eda                         

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal AaaDbDbCeEDC  eDCC B     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik EbCDeC ab d d      b       cC           

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen bB Be e     aa c    

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 8 15

Türkçe 40 6 8 15

Paragrafta Anlam 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 2 3 33
Paragrafta Ana Düşünce 9 2 5 22
Paragrafın Yapısı 5 0 0 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 0 0 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 0 0 0
Deyim ve Atasözü 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 2 3 40

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Ortak Payda: Bölge 1 1 0 100
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 1 0 100
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hinduizm 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

İşçi problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 4 1 2 25
Kar-zarar problemi 1 1 0 100
Oran-orantı 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 1 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Kesir problemi 2 0 1 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 1 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 1 0 100
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 2 3 29

Kuvvet ve hareket 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık 1 1 0 100
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 0 0 0
Atomun yapısı 1 0 1 0
Kimya bilmi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BUDAK 452 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,600 168,680 2 6 79 79 904

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 8,65 9,00 7,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,84 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,59 1,14 0,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,19 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 4,97 5,92 4,39

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 4,83 3,75 3,53

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 -0,03 0,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,41 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,25 0,06 0,18

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,22 1,73 0,93

Toplam: 120 36 30 28,50 24 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe ce CAbEDCbDEeABBcd acdcCBaAdbCaCcCdddedd

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal  b CAb  C BDCdbaAC D     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik ECcE B     BB  B   E                    

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen   e    ECE  b       

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 0 4 0
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 1 5 17
Paragrafta Ana Düşünce 9 4 5 44

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 2 1 40

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 1 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

Sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Basamak kavramı 1 1 0 100
Köklü sayılar 2 0 0 0
Asal sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Sayı problemi 4 1 0 25
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 1 0 100
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 1 0

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve hareket 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Kimya bilmi 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 1 0 100
Periyodik sistem 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 1 0
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BIÇAKÇI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,030 168,680 1 5 67 67 673

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 8,65 9,00 7,42

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,84 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,59 1,14 0,49

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,34 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,19 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 4,97 5,92 4,39

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 4,83 3,75 3,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 -0,03 0,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,41 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,25 0,06 0,18

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,22 1,73 0,93

Toplam: 120 41 28 34,00 28 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe ba CAbEeC Dd  BBcceaadcaBDd ACDaDCBCEDBd

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal aDECAdeCCeBeCC d C D     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik Ed  dB   CD B  B   E      D             

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen        bCE E   b b b

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 0 5 0
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 4 1 67
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 3 67

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20

Sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 1 0
Asal sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 1 0 50
Mutlak değer 1 1 0 100
Sayı problemi 4 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 1 0 100
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 0 0 0

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve hareket 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Kimya bilmi 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 1 0 100
Periyodik sistem 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN 136 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,458 168,680 8 32 217 227 2236

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 8,65 9,00 7,42

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,84 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,59 1,14 0,49

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,34 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,19 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 4,97 5,92 4,39

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,06 -0,03 0,04

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,41 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,25 0,06 0,18

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,22 1,73 0,93

Toplam: 120 17 40 7,00 6 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe ceddAbE aADEB BBb  acacCBaAdbaaecCdddDde

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal a  a ae C Be abaA        

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Fen e C  edbab  a  b a  

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 23 33

Türkçe 40 13 23 33

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 3 20
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 0 3 0
Paragrafta Anlam 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 1 5 17
Paragrafta Ana Düşünce 9 4 5 44

TYT Sosyal 25 3 8 12

Tarih-1 5 0 2 0

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 1 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Hinduizm 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 9 5

Fizik 7 1 3 14

Optik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve hareket 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Kimya bilmi 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 0 1 0
Periyodik sistem 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 1 0
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR DİREKÇİ 388 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 0 1,00 3 8,65 9,00 7,42

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 4,83 3,75 3,53

Toplam: 120 1 1 0,75 1 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe       C                                 

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 0 3

Türkçe 40 1 0 3

Paragrafta Anlam 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 1 0 17
Paragrafta Ana Düşünce 9 0 0 0
Paragrafın Yapısı 5 0 0 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 0 0 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 0 0 0
Deyim ve Atasözü 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

İşçi problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TURĞUT 407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,970 168,680 4 23 134 134 1445

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 8,65 9,00 7,42

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,84 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,59 1,14 0,49

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,34 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,19 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 4,97 5,92 4,39

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 4,83 3,75 3,53

Toplam: 120 25 23 19,25 16 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe ABDddaCDCade        dbbDadAed   DEEAd Db

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal              DBD Cda     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik E  e  DbeEE      B   ddcB EB            

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 15 33

Türkçe 40 13 15 33

Paragrafta Anlam 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 3 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 2 3 22
Paragrafın Yapısı 5 1 3 20
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 2 16

Tarih-1 5 0 0 0

Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hinduizm 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 6 20

Matematik-1 40 8 6 20

İşçi problemi 1 1 0 100
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 1 0 50
Olasılık 1 0 1 0
Kesir problemi 2 0 1 0
Veri analizi 1 1 0 100
Tekrar eden durumlar problemi 1 1 0 100
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal sayılar 1 1 0 100
Basamak kavramı 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEKİNE 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,898 168,680 7 27 161 161 1712

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 8,65 9,00 7,42

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,84 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,59 1,14 0,49

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,34 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,19 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 4,97 5,92 4,39

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 4,83 3,75 3,53

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,06 -0,03 0,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,41 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,25 0,06 0,18

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,22 1,73 0,93

Toplam: 120 22 26 15,50 13 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe bedCAbED   dB B D AC daCBDeEdeDCc cCdDB 

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal  b                       

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik                      d bd b             

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen  ba  e EaEBbD db b  

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 5 3 1 60
Paragrafta Anlam 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 2 3 33
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78

TYT Sosyal 25 0 1 0

Tarih-1 5 0 1 0

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Hinduizm 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

Sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 1 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Sayı problemi 4 0 1 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 1 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 1 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 0 3 0

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 1 0
Kuvvet ve hareket 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Kimya bilmi 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 0 1 0
Periyodik sistem 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin hâlleri 1 1 0 100
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVE 112 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 8,65 9,00 7,42

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 4,83 3,75 3,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 -0,03 0,04

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,41 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,25 0,06 0,18

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,22 1,73 0,93

Toplam: 120 20 22 14,50 12 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe be CA E aADdeAdBa AC daCBDeEdeDCc cCdDB 

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Matematik aCd      b a                            

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen        cdE b        

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 1 40
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 2 2 40
Paragrafta Anlam 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 2 3 33
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Sayılar 1 0 1 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 1 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 0 0

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Kimya bilmi 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 0 1 0
Periyodik sistem 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM 106 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,078 168,680 5 24 139 139 1515

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 11 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 8,65 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,84 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,59 1,14 0,49

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,19 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 4,97 5,92 4,39

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 4,83 3,75 3,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 -0,03 0,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,41 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,25 0,06 0,18

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,22 1,73 0,93

Toplam: 120 26 30 18,50 15 16,32 17,99 14,86

TYT Türkçe deDdddCcCaCbdAaBCcdcdbbDBdAedD a   A   b

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal A  b  C  bbd DBa CA      

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik               B   B       EcCE          

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen          E EbE db   

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 21 30

Türkçe 40 12 21 30

Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 1 5 17
Paragrafta Ana Düşünce 9 5 4 56
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 1 1 20

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hinduizm 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

İşçi problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 4 1 0 25
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 1 0 100
Sayılar 1 1 0 100
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 0 0

Kuvvet ve hareket 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 0 1 0
Kimya bilmi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÖNAL 416 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,160 168,680 1 2 48 48 480

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 6 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 14,08 9,00 7,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,14 0,49

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,88 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,96 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,62 5,92 4,39

Matematik-1 40 9 8 7,00 18 2,50 3,75 3,53

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,58 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,17 0,06 0,18

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,50 1,73 0,93

Toplam: 120 49 37 39,75 33 24,21 17,99 14,86

TYT Türkçe baECAbEDabDdaABBccAaEEcCBDbEbeaCDCBCEbBc

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal abECAaAaCDBDCCbBACdD     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik E c bB cbeD BbABC  a   Dd D             

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen     a  daE E e  acE 

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 2 0 100
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 5 1 83
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 3 67

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 3 2 60

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 1 0
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 8 23

Matematik-1 40 9 8 23

Sayılar 1 1 0 100
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 1 1 50
Asal sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 2 1 1 50
Mutlak değer 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 1 0
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Yaş problemi 1 1 0 100
Kesir problemi 2 1 0 50
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 1 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 0 1 0

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Kimya bilmi 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 0 1 0
Periyodik sistem 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN UNER 16 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,648 168,680 4 14 107 107 1196

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 6 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 14,08 9,00 7,42

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,14 0,49

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,88 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,96 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,62 5,92 4,39

Toplam: 120 29 17 24,75 21 24,21 17,99 14,86

TYT Türkçe   DcecCeCDCA ADBCDa  b c dAeE bC EEACaaA

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal AaEDD bC EaC   DCCda     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 12 48

Türkçe 40 19 12 48

Paragrafta Anlam 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 2 2 33
Paragrafta Ana Düşünce 9 7 2 78
Paragrafın Yapısı 5 0 3 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 0 80
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 4 1 80

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Orta Asya Türk Tarihi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hinduizm 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KALKAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,545 168,680 3 11 103 103 1149

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 6 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 14,08 9,00 7,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,17 1,14 0,49

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,88 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,96 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 8,62 5,92 4,39

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 2,50 3,75 3,53

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,17 0,06 0,18

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,50 1,73 0,93

Toplam: 120 34 34 25,50 21 24,21 17,99 14,86

TYT Türkçe ca dAEEDCA EeAdBcc eEEDCBDAEcCDCcCaCEDBd

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal cbECAceCCaee Cba bCc     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik      d      d c d  a   D   d            

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen   a    d      d Ccd 

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 1 0 100
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 1 3 20
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 5 1 83
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 1 89

TYT Sosyal 25 7 11 28

Tarih-1 5 3 2 60

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 1 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Hinduizm 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 1 0 50
Asal sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Sayı problemi 4 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 1 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 1 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 1 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 1 0

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya bilmi 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL DONAT 389 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,100 168,680 2 9 101 101 1124

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 6 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 14,08 9,00 7,42

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,14 0,49

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,88 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,96 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 8,62 5,92 4,39

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,03 0,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,58 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,17 0,06 0,18

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,50 1,73 0,93

Toplam: 120 30 17 25,75 21 24,21 17,99 14,86

TYT Türkçe babEe Cc a  E D        DBdAedDbaeEEAC aA

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal ACEDDDCC EDCCDBDd A      

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Fen     a      Ea   b   

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 13 33

Türkçe 40 13 13 33

Paragrafta Anlam 4 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 3 2 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 1 3 11
Paragrafın Yapısı 5 1 0 20
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 16 1 64

Tarih-1 5 5 0 100

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Orta Asya Türk Tarihi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Ortak Payda: Bölge 1 1 0 100
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 1 0 100
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hinduizm 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 1 0

Kuvvet ve hareket 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 1 0 100
Atomun yapısı 1 0 1 0
Kimya bilmi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CİHAN DİLBER 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,740 168,680 5 16 117 117 1274

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 6 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 14,08 9,00 7,42

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,14 0,49

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,88 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,96 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,62 5,92 4,39

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,50 3,75 3,53

Toplam: 120 27 16 23,00 19 24,21 17,99 14,86

TYT Türkçe caEaA Eb      dcDAAacEbdBD  AC CcCBeED  

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal  bEaAE CCDBe   a CCD     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik                           D             

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 12 40

Türkçe 40 16 12 40

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 3 20
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 2 0 100
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Anlam 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 2 2 33
Paragrafta Ana Düşünce 9 5 2 56

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 2 40

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Sayı problemi 4 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BİÇEN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,615 168,680 6 34 220 230 2295

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 6 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 14,08 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,62 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,17 1,14 0,49

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,88 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,96 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 8,62 5,92 4,39

Toplam: 120 13 26 6,50 5 24,21 17,99 14,86

TYT Türkçe bBbaCaCcdDeA AbBba   bcaed ed b  E AC eb

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal e a D   ea C  ea C       

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Paragrafta Anlam 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 2 3 33
Paragrafta Ana Düşünce 9 4 5 44
Paragrafın Yapısı 5 0 3 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 1 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 6 12

Tarih-1 5 1 2 20

Kurtuluş Savaşı 1 0 1 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Hinduizm 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN BİÇEN 417 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,930 168,680 1 31 208 212 2075

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 3 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 14 2,50 6 1,92 9,00 7,42

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,00 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 1,14 0,49

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,17 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,67 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 2,75 5,92 4,39

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 0,17 3,75 3,53

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 -0,03 0,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,18

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 1,73 0,93

Toplam: 120 16 30 8,50 7 4,67 17,99 14,86

TYT Türkçe AbddAEEabcedadBdcbAd                    

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal bDaeAEAeCecDdaceACbc     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik   c Ee B   d                            

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE

TYT Fen     a               

Cevap Anahtarı A BDCBDBEECEBEDACACDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 14 15

Türkçe 40 6 14 15

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Tamlamalar 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 1 3 20
Paragrafta Anlam 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 12 32

Tarih-1 5 2 3 40

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 1 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 1 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 1 0
Hinduizm 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 1 0 50
Asal sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Sayı problemi 4 0 1 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Optik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 1 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Kuvvet ve hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya bilmi 1 0 0 0
Atomun yapısı 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KLKN 384 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,628 168,680 2 35 222 232 2333

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 3 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 10 4,50 11 1,92 9,00 7,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 1,14 0,49

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,17 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,67 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 2,75 5,92 4,39

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,17 3,75 3,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 -0,03 0,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,18

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 1,73 0,93

Toplam: 120 11 19 6,25 5 4,67 17,99 14,86

TYT Türkçe   DaCab CDC     C c   bcBd  d   a      b

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal A  De bdAc   b    cB     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik    b d                                  

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 10 18

Türkçe 40 7 10 18

Paragrafta Anlam 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 9 5 1 56
Paragrafın Yapısı 5 0 3 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 0 2 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 0 0 0
Deyim ve Atasözü 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 6 16

Tarih-1 5 2 1 40

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Hinduizm 1 0 0 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

İşçi problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 4 0 1 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Kuvvet ve hareket 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 1 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 0 0 0
Atomun yapısı 1 0 0 0
Kimya bilmi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRETE KAPLAN 395 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 1,92 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,00 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,14 0,49

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,17 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,67 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 2,75 5,92 4,39

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,17 3,75 3,53

Toplam: 120 10 43 -0,75 -1 4,67 17,99 14,86

TYT Türkçe ccaadcdDeccdedBeecACccDbcbAdcbebeeBecbce

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal aDbddbcbCcc  C           

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik                            e            

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 4 20
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Tamlamalar 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Anlam 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 1 5 17
Paragrafta Ana Düşünce 9 2 7 22

TYT Sosyal 25 3 9 12

Tarih-1 5 1 4 20

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Kurtuluş Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 1 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Hinduizm 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Sayı problemi 4 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 1 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEV DAR AVCI 17 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 30 0,50 1 7,55 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,35 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,14 0,49

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,10 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,70 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,10 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 1 10 -1,50 -8 3,90 5,92 4,39

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 -0,42 3,75 3,53

Toplam: 120 9 44 -2,00 -2 11,05 17,99 14,86

TYT Türkçe babdCBdbeDdccdcebDcaCAcDddceacbCecdd ce 

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal dedcDbbdcbb              

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik aabc                                    

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 30 20

Türkçe 40 8 30 20

Paragrafta Anlam 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 1 5 17
Paragrafta Ana Düşünce 9 3 6 33
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Tamlamalar 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 0 3 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 0 2 0
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 1 10 4

Tarih-1 5 1 4 20

Kurtuluş Savaşı 1 0 1 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hinduizm 1 0 0 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

İşçi problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 1 0
Kar-zarar problemi 1 0 1 0
Oran-orantı 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ASLAN 448 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,930 168,680 2 18 127 127 1368

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 7,55 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,35 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,14 0,49

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,10 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,70 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,10 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 3,90 5,92 4,39

Toplam: 120 25 13 21,75 18 11,05 17,99 14,86

TYT Türkçe c  bAbEe A EeAdBeAA  dDC D EACDC CcCED  

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal  D   c eCe     BAC a     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 9 50

Türkçe 40 20 9 50

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 4 20
Deyim ve Atasözü 1 0 0 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 1 0 100
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 2 2 40
Paragrafta Anlam 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 4 0 67
Paragrafta Ana Düşünce 9 6 1 67

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 1 0 20

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Hinduizm 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ IŞIK 435 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,595 168,680 3 29 190 191 1924

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 7,55 9,00 7,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,14 0,49

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,10 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,70 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,10 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 3,90 5,92 4,39

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 -0,42 3,75 3,53

Toplam: 120 20 35 11,25 9 11,05 17,99 14,86

TYT Türkçe ABbEeaCcaDbbEcbaaDdEdbcccdbeE   eEdAe ab

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal ACcDaeCCAE     D  b      

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik c be d  d E                         b   

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 25 28

Türkçe 40 11 25 28

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 5 1 83
Paragrafta Ana Düşünce 9 1 8 11
Paragrafın Yapısı 5 0 5 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 4 20
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 3 2 60

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Hinduizm 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

İşçi problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 1 0
Kar-zarar problemi 1 0 1 0
Oran-orantı 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 1 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 1 0 100
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 1 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİMŞEK  HEDİYE 138 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 24 -1,00 -3 7,55 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,35 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,14 0,49

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,10 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,70 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,10 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 3,90 5,92 4,39

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 -0,42 3,75 3,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 0,04

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 1,70 0,71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,18

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,75 1,73 0,93

Toplam: 120 9 39 -0,75 -1 11,05 17,99 14,86

TYT Türkçe     ddCbabCdEbe be  d AccBdac   ecceadae

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal Abd   a  a    ecCdAc  e  

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik d bD     a                              

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen            cad      

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 24 13

Türkçe 40 5 24 13

Paragrafta Anlam 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 2 2 33
Paragrafta Ana Düşünce 9 0 7 0
Paragrafın Yapısı 5 1 2 20
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 0 5 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 0 2 0
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 9 12

Tarih-1 5 1 2 20

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hinduizm 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 1 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 1 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

İşçi problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 1 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 1 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 0 0

Kuvvet ve hareket 1 0 0 0
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 0 1 0
Atomun yapısı 1 0 1 0
Kimya bilmi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL ORAK 412 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,463 168,680 1 13 106 106 1175

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 7,55 9,00 7,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,05 1,14 0,49

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,10 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,70 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,10 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 3,90 5,92 4,39

Toplam: 120 29 16 25,00 21 11,05 17,99 14,86

TYT Türkçe Ac CAbEa   beAdcDdbe cDCBD  bCDCDCBCED b

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal bD CAE  CD     BcCCD  e  

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 13 48

Türkçe 40 19 13 48

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Anlam 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 4 0 67
Paragrafta Ana Düşünce 9 8 0 89

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 3 1 60

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN 1 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,348 168,680 1 7 81 81 938

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 8,80 9,00 7,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,14 0,49

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,65 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,40 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,15 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,15 5,92 4,39

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 1,19 3,75 3,53

Toplam: 120 33 20 28,00 23 16,50 17,99 14,86

TYT Türkçe  eEbAEE    EBbdcD eCadc  DAE dadcCBeEDaA

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal a ECA ACCeBD C  dC D     

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik      B B  D B      d  a C D             

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 15 40

Türkçe 40 16 15 40

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 1 40
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 2 0 100
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 2 2 40
Paragrafta Anlam 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 3 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 4 3 44

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 1 60

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Hinduizm 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Asal sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 2 1 0 50
Mutlak değer 1 0 0 0
Sayı problemi 4 1 0 25
İşlem yeteneği 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 1 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 1 0 100
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IKUR MALSHYS 73 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,448 168,680 2 10 102 102 1133

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 8,80 9,00 7,42

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,65 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,60 1,14 0,49

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,65 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,40 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,15 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 6,15 5,92 4,39

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 1,19 3,75 3,53

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,00 -0,03 0,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,70 0,71

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 0,06 0,18

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 3,00 1,73 0,93

Toplam: 120 33 28 26,00 22 16,50 17,99 14,86

TYT Türkçe ABbE aacaDeAEeDBeDaddAbDBdAe Db eEaACae 

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal ACEDDeb  caCCDBcCCAB     

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik d        c              ca              

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD

TYT Fen E   C            C  

Cevap Anahtarı B EBDBCDBADEBECEAEDCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 19 43

Türkçe 40 17 19 43

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 4 2 67
Paragrafta Ana Düşünce 9 3 5 33
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 1 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 2 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 5 0 100

Kurtuluş Savaşı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Tarih Bilimi 1 1 0 100
Orta Asya Türk Tarihi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 1 0 100
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 1 0 100
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hinduizm 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 1 0 100
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

İşçi problemi 1 0 1 0
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 1 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 1 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 0 15

Fizik 7 2 0 29

Kuvvet ve hareket 1 1 0 100
Isı ve sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik ve manyetizma 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Asitler - bazlar - tuzlar 1 0 0 0
Maddenin hâlleri 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Periyodik sistem 1 0 0 0
Atomun yapısı 1 0 0 0
Kimya bilmi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişleri 1 0 0 0
Canlıların yapısındaki temel bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUTLU 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,150 168,680 3 25 141 141 1534

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 8,80 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,60 1,14 0,49

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,65 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,15 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,15 5,92 4,39

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 1,19 3,75 3,53

Toplam: 120 24 20 19,00 16 16,50 17,99 14,86

TYT Türkçe cbdbAEEDeADEeABBcdeeaEDCdDbadC C CcC    

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal bbEe EACCD               

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD

TYT Matematik                           e             

Cevap Anahtarı A ECBEEBDBECDBBCABCEBEEADDCCDCEEDACDDBBCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Anlam 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 2 1 33
Paragrafta Ana Düşünce 9 4 3 44

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 1 3 20

Orta Asya Türk Tarihi 1 0 1 0
Tarih Bilimi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Ortak Payda: Bölge 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 0 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 0 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 0 0
Hinduizm 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Sayı problemi 4 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Grafik problemi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 1 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
İşçi problemi 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NRGZ DMR 405 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,020 168,680 4 33 219 229 2280

Puanı Hesaplanan: 36 237 296 3128

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 10 2,50 6 8,80 9,00 7,42

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,65 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,60 1,14 0,49

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,65 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,40 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 -0,15 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,15 5,92 4,39

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 1,19 3,75 3,53

Toplam: 120 11 18 6,50 5 16,50 17,99 14,86

TYT Türkçe   c CaCc      a   d  b   BdeE      A  eb

Cevap Anahtarı B ABDECBCDCDCAEADBCDEECAADBBABEDACDEEACEDA

TYT Sosyal        C  De eBaaC B bb  

Cevap Anahtarı B ACEDDDCCAEDCCDBDCCABDCCAB

TYT Matematik    b  a   E                             

Cevap Anahtarı B EECDCCDDAEEBECBACBBDCEBDBEEBCEEDCBBDDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 10 13

Türkçe 40 5 10 13

Paragrafta Anlam 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 1 1 17
Paragrafta Ana Düşünce 9 1 3 11
Paragrafın Yapısı 5 0 2 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Tamlamalar 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 0 1 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 0 50
Deyim ve Atasözü 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 0 0 0

Kurtuluş Savaşı 1 0 0 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Orta Asya Türk Tarihi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Ortak Payda: Bölge 1 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Ekonomik Faalietler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 1 0 100
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 0 0
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hinduizm 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 0 0
İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 0

18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 1 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 1 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

İşçi problemi 1 0 0 0
Sayı problemi 4 0 0 0
Kar-zarar problemi 1 0 0 0
Oran-orantı 1 0 1 0
Yüzde problemi 1 0 0 0
Köklü sayılar 2 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Kesir problemi 2 0 0 0
Veri analizi 1 0 0 0
Tekrar eden durumlar problemi 1 1 0 100
Grafik problemi 1 0 0 0
Yaş problemi 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
İşlem yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 2 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Ebob-Ekok 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal sayılar 1 0 0 0
Basamak kavramı 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Ardışık sayılar ve toplamları 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Katı cisimler 1 0 0 0
Çemberde açı 1 0 0 0
Dairede alan 1 0 0 0
Doğrunun analitiği 1 0 0 0
Noktanın analitiği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Benzerlik 1 0 0 0
Dik üçgen ve özel üçgenler 1 0 0 0
İkizkenar üçgen 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GOLD TYT SARI  DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ÖNER 145 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 43 270 380 4338

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 24 3,00 8 8,80 9,00 7,42

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,64 1,41

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,14 0,49

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,65 1,27 1,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,40 1,91 1,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,15 -0,03 0,05

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 6,15 5,92 4,39

Toplam: 120 13 40 3,00 3 16,50 17,99 14,86

TYT Türkçe A baAdce   cedddccedEcbeBbAEeb   CeCdeBb

Cevap Anahtarı A ADECAEEDCADEBABBDAACEEDCBDAEACDCDCBCEDBA

TYT Sosyal D becEedacBcdeaBcedac    

Cevap Anahtarı A DDECAEACCDBDCCDBACCDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 24 23

Türkçe 40 9 24 23

Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 4 20
Deyim ve Atasözü 1 0 0 0
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 1 0 0 0
Tamlamalar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta AnlatımTeknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 0 5 0
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 6 3 2 50
Paragrafta Ana Düşünce 9 3 4 33

TYT Sosyal 25 4 16 16

Tarih-1 5 1 3 20

Orta Asya Türk Tarihi 1 1 0 100
Tarih Bilimi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Değişim Çağında Osmanlı 1 0 1 0
Kurtuluş Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Ekonomik Faalietler 1 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Ortak Payda: Bölge 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefeyi tanıma (felsefenin özelliği) 1 1 0 100
Felsefe ile düşünme (temel kavramlar) 1 0 1 0
18. 19. yüzyıl felsefesi (ahlak problemi) 1 0 1 0
İlk çağ felsefesi (arke ve değişim sorunu) 1 0 1 0
Orta çağ felsefesi (bilgi sorunu) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’de Gençler 1 0 1 0
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler 1 0 1 0
Hinduizm 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Felsefeyi tanıma (felsefenin anlamı) 1 0 1 0
Felsefenin temel problemleri (bilgi felsefesi) 1 0 0 0
Orta çağ felsefesi (ele alınan problemler) 1 0 0 0
İlk çağ felsefesi (sofistlerin bvarlık ve bilgi görüşü) 1 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi (genel özalliği) 1 0 0 0
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