
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT gercuş anadolu lisesi BS 4 11 SINIF 73 229 525 30272

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,11 9,81 10,66 3,79 2,92 3,06 3,04 2,61 2,39 1,49 1,64 1,08 3,85 0,42 3,74 9,93 5,56 8,54 3,24 3,51 2,36 3,05 1,74 2,61 4,66 2,81 3,95 46,16 31,02 38,39 213,600 226,720 214,560 212,980

Okul Ortalaması 9,06 10,90 6,33 2,99 3,50 2,11 3,43 3,37 2,59 1,16 1,86 0,69 4,01 0,39 3,92 2,43 3,73 1,50 0,91 1,82 0,45 1,05 0,82 0,84 3,50 2,73 2,82 28,54 29,12 21,25 157,450 199,740 136,450 146,030

KATILIMLAR

1 11B 22 8 20,00 7 3 6,25 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 5 5 3,75 6 2 5,50 8 0 8,00 1577 336,984 3762 355,552 1867

2 378 BEHİYE ÇELİK 11D 28 2 27,50 7 3 6,25 7 3 6,25 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 59 11 56,25 298,835 3608 414,255 318 166,320 13764 352,314 2006

3 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 24 2 23,50 4 3 3,25 9 1 8,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 0 2,00 48 7 46,25 251,010 7944 383,159 1004 126,676 18333 276,746 6320

4 507 SERANUR ÖNAL 11A 20 8 18,00 4 2 3,50 4 1 3,75 8 8 6,00 1 9 -1,25 1 1 0,75 7 3 6,25 45 32 37,00 232,412 10172 271,709 8717 178,420 12699 263,768 7628

5 465 BÜŞRA KAYA 11A 13 6 11,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 7 3 6,25 33 19 28,25 196,437 15398 215,222 15674 174,146 13061 207,280 14741

6 484 NİMET ATILĞAN 11A 14 4 13,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 3 3,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 6 2 5,50 33 21 27,75 195,330 15592 230,456 13765 156,048 14741 211,397 14202

7 11B 17 9 14,75 7 3 6,25 3 7 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 36 20 31,00 194,922 15651 306,201 5255 202,965 15346

8 466 BÜŞRA ÖNER 11A 13 9 10,75 5 3 4,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 3 4,25 29 18 24,50 183,072 17544 211,575 16167 152,715 15056 194,104 16579

9 493 NAİME SOYORAL 11C 15 9 12,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 30 19 25,25 182,872 17584 258,888 10231 110,480 21486 198,535 15932

10 500 RIDVAN ŞAHİN 11B 16 9 13,75 4 6 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 32 23 26,25 182,480 17651 276,986 8099 194,397 16538

11 11D 14 9 11,75 4 3 3,25 8 2 7,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 1 2 0,50 31 19 26,25 178,972 18214 270,967 8801 103,187 23680 182,025 18294

12 0 MAHMUT SOLMAZ 11A 11 12 8,00 5 4 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 5 1,75 32 23 26,25 178,170 18361 224,145 14561 148,912 15482 168,556 20160

13 0 NAZAR ÇETİN 11E 15 9 12,75 4 5 2,75 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 30 21 24,75 177,917 18401 265,241 9465 189,005 17289

14 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 12 8 10,00 6 2 5,50 5 5 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 31 18 26,50 177,402 18477 269,870 8914 105,245 22905 174,575 19339

15 0 YUSUF BATOM 11A 5 3 4,25 1 0 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 4 3,00 6 2 5,50 9 1 8,75 33 11 30,25 175,755 18744 165,128 21177 228,794 9155 117,481 26531

16 980 ABDULSAMET METE 11A 13 14 9,50 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 31 26 24,50 172,445 19257 229,850 13824 131,775 17590 166,320 20478

17 453 CENGİZ KOÇHANN 11E 11 10 8,50 4 6 2,50 8 1 7,75 2 3 1,25 5 0 5,00 30 20 25,00 169,115 19840 264,165 9612 159,340 21427

18 488 KIRAÇ MEHME T 11D 10 12 7,00 5 4 4,00 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 32 22 26,50 169,075 19849 269,577 8952 103,187 23680 148,870 22815

19 199 YUNUS OĞUZ 11E 9 4 8,00 6 4 5,00 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 27 16 23,00 163,980 20638 251,145 11125 155,850 21860

20 474 FİRDEVS KIRAÇ 11C 12 13 8,75 3 7 1,25 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 7 1,25 29 36 20,00 162,850 20815 224,615 14488 108,735 21844 169,026 20112

21 0 EMİNE 11A 9 2 8,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 21 5 19,75 162,752 20832 200,635 17447 130,814 17777 165,693 20598

22 476 GÜL KIZMAZ 11C 13 12 10,00 4 4 3,00 3 4 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 22 19,50 160,632 21150 231,752 13594 168,222 20236

23 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 14 9 11,75 1 0 1,00 3 4 2,00 2 0 2,00 20 13 16,75 159,567 21307 213,790 15892 182,025 18294

24 0 ESRA KAVAK 11C 11 12 8,00 6 4 5,00 4 5 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 27 25 20,75 159,435 21326 236,851 12928 155,850 21860

25 489 MELİKE EREN 11D 11 15 7,25 4 4 3,00 6 3 5,25 2 3 1,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 28 28 21,00 156,325 21807 242,734 12186 145,850 23210

26 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 11 13 7,75 4 5 2,75 5 3 4,25 1 4 0,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 26 26 19,50 155,705 21904 230,341 13774 152,517 22316

27 440 ŞÜKRAN ASLAN 11E 8 8 6,00 6 4 5,00 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 26 20 21,00 155,560 21930 237,185 12892 141,890 23708

28 217 EVİN İLGEN 11A 6 6 4,50 1 0 1,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 5 1,75 3 1 2,75 4 5 2,75 24 20 19,00 154,640 22053 169,538 20769 154,794 14876 139,361 24032

29 508 HÜSEYİN 11A 11 9 8,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 21 18 16,50 154,465 22092 205,556 16881 105,245 22905 165,850 20584
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT gercuş anadolu lisesi BS 4 11 SINIF 73 229 525 30272

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,11 9,81 10,66 3,79 2,92 3,06 3,04 2,61 2,39 1,49 1,64 1,08 3,85 0,42 3,74 9,93 5,56 8,54 3,24 3,51 2,36 3,05 1,74 2,61 4,66 2,81 3,95 46,16 31,02 38,39 213,600 226,720 214,560 212,980

Okul Ortalaması 9,06 10,90 6,33 2,99 3,50 2,11 3,43 3,37 2,59 1,16 1,86 0,69 4,01 0,39 3,92 2,43 3,73 1,50 0,91 1,82 0,45 1,05 0,82 0,84 3,50 2,73 2,82 28,54 29,12 21,25 157,450 199,740 136,450 146,030

KATILIMLAR

30 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 6 10 3,50 4 6 2,50 3 6 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 4 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 26 29 18,75 152,305 22434 186,382 19045 136,206 16999 137,146 24264

31 319 NARİN ADSIZ 11E 7 9 4,75 6 4 5,00 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 25 21 19,75 150,297 22718 228,460 14008 133,165 24800

32 186 SEHER ÇAKIR 11E 9 12 6,00 2 3 1,25 2 4 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 22 19 17,25 147,985 23067 213,361 15953 141,890 23708

33 212 MERVE ASLAN 11C 7 2 6,50 2 6 0,50 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 20 19 15,25 147,012 23204 196,204 17947 105,245 22905 150,145 22669

34 221 NURHAN DAŞ 11D 7 10 4,50 8 0 8,00 5 0 5,00 1 2 0,50 21 12 18,00 146,430 23293 214,009 15846 103,187 23680 131,420 24993

35 193 MUHAMMED YUSUF TURAN 11D 8 19 3,25 5 4 4,00 6 3 5,25 2 3 1,25 5 0 5,00 26 29 18,75 144,992 23498 221,167 14939 122,695 26019

36 477 HASAN ŞAHİN 11D 6 5 4,75 4 2 3,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 20 11 17,25 144,590 23568 214,166 15825 131,577 24982

37 479 HAVVA TUNÇ 11D 9 13 5,75 2 4 1,00 5 5 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 22 24 16,00 144,255 23617 206,852 16733 138,557 24085

38 511 ŞİLAN BULCE 11D 10 15 6,25 3 5 1,75 3 6 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 22 28 15,00 143,987 23646 199,224 17586 143,635 23441

39 556 ELİF KESKİN 11D 6 5 4,75 4 2 3,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 19 10 16,50 143,732 23690 207,813 16600 133,165 24800

40 467 BÜŞRA Ş 11A 8 8 6,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 18 18 13,50 140,087 24195 194,302 18167 141,890 23708

41 191 NİSA  YAVUZ 11A 7 8 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 6 1,50 19 20 14,00 139,875 24227 182,558 19442 109,540 21741 134,910 24533

42 342 KUBAC İTA 11D 11 16 7,00 2 8 0,00 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 24 -3,00 29 55 15,25 138,245 24468 220,341 15039 129,811 25155

43 480 HELEN YILDI ZAN Mİ 11 7 16 3,00 4 4 3,00 5 3 4,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 22 32 14,00 138,137 24482 182,892 19414 108,735 21844 128,891 25253

44 455 ELF 11A 9 14 5,50 3 3 2,25 3 2 2,50 1 0 1,00 16 19 11,25 134,770 24922 174,930 20217 138,400 24099

45 485 KUMRU GÜNDÜZ 11 5 4 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 14 6 12,50 134,010 25037 181,931 19515 127,930 25340

46 222 BÜŞRA IŞIK 11C 7 11 4,25 4 3 3,25 2 5 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 17 21 11,75 133,042 25164 177,323 19970 129,675 25159

47 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 4 11 1,25 6 3 5,25 4 5 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 20 22 14,50 132,027 25281 192,912 18330 108,735 27425

48 499 REYZAN YILDIRIM 5 11 2,25 2 1 1,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 15 17 10,75 129,272 25618 163,363 21330 106,990 22254 122,068 26114

49 126 N* İN KESKİN 11E 4 11 1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 26 12,50 127,987 25762 180,206 19681 108,735 27425

50 130 EKREM BAŞARAN 11D 7 23 1,25 4 4 3,00 5 2 4,50 1 3 0,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 22 35 13,25 127,530 25811 189,736 18717 103,970 27905

51 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 7 17 2,75 3 5 1,75 2 4 1,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 17 28 10,00 124,907 26108 168,441 20873 116,029 26733

52 0 DELAL KARDAŞ 11B 5 10 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 5 0 5,00 13 17 8,75 123,150 26288 157,166 21869 117,460 26548

53 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 5 10 2,50 4 5 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 12 18 7,50 120,625 26564 149,225 22535 117,460 26548

54 140 RAMAZAN TURGUT 11C 5 12 2,00 0 3 -0,75 3 7 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 15 28 8,00 120,432 26582 153,676 22163 113,970 26967

55 223 ÖMERYIILDIRIM 11E 7 15 3,25 2 7 0,25 2 5 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 14 31 6,25 119,742 26656 141,754 23122 122,695 26019

56 513 ZEYNEP KAPLAN 11B 7 17 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 11 19 6,25 118,647 26764 141,441 23133 119,205 26338

57 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 8 16 4,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 13 42 2,50 116,440 26982 112,048 25443 106,990 22254 134,283 24674

58 473 FETULLAH SİNCAR 11C 5 7 3,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 9 19 4,25 116,360 26992 127,460 24245 124,283 25873
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT gercuş anadolu lisesi BS 4 11 SINIF 73 229 525 30272

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,11 9,81 10,66 3,79 2,92 3,06 3,04 2,61 2,39 1,49 1,64 1,08 3,85 0,42 3,74 9,93 5,56 8,54 3,24 3,51 2,36 3,05 1,74 2,61 4,66 2,81 3,95 46,16 31,02 38,39 213,600 226,720 214,560 212,980

Okul Ortalaması 9,06 10,90 6,33 2,99 3,50 2,11 3,43 3,37 2,59 1,16 1,86 0,69 4,01 0,39 3,92 2,43 3,73 1,50 0,91 1,82 0,45 1,05 0,82 0,84 3,50 2,73 2,82 28,54 29,12 21,25 157,450 199,740 136,450 146,030

KATILIMLAR

59 208 ENES BAĞCI 11E 5 16 1,00 3 5 1,75 3 6 1,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 5 16 1,00 17 49 4,75 114,415 27187 124,461 24513 106,990 22254 113,343 27038

60 116 NİSA ŞİMMEK 11A 6 13 2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 7 -1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 5 1,75 15 39 5,25 112,992 27325 131,911 23923 102,089 23827 108,087 27554

61 202 NURULLAH YILMAZ 11C 8 22 2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 14 41 3,75 110,420 27528 131,754 23987 111,107 27234

62 226 HAMZA CENGİZ 11C 4 10 1,50 2 0 2,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 7 16 3,00 109,345 27613 120,010 24800 110,480 27271

63 383 ÖZGÜR ORAK         A 11E 0 1 -0,25 7 3 6,25 2 3 1,25 5 0 5,00 14 7 12,25 177,678 19948 98,265 28864

64 487 MEHMET 11A 3 3 2,25 3 6 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 2 11 -0,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 3 5 1,75 20 37 10,75 155,599 22002 112,246 21046 95,245 29025

65 197 ZERİFE KALKAN 5 21 -0,25 2 5 0,75 5 2 4,50 1 4 0,00 4 1 3,75 17 33 8,75 155,442 22027 98,265 28864

66 0 MULAYİM YILMAZ 11C 3 25 -3,25 2 6 0,50 5 5 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 18 48 6,00 136,090 23593 78,913 29878

67 0 AHMET IŞIK 11B 0 9 -2,25 3 7 1,25 5 0 5,00 8 16 4,00 124,011 24532 84,305 29629

68 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 1 0 1,00 1 0 1,00 106,363 25791 100,010 28205

69 495 NESLİHAN KESKİN 11A 1 0 1,00 1 0 1,00 106,363 25791 100,010 28205

70 0 ZEYNEP TEKİN 11B 1 0 1,00 1 0 1,00 106,363 25791 100,010 28205

71 461 BEDİA ORAK 11C 1 14 -2,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 6 26 -0,50 95,266 28581 82,560 29717

72 379 ZEYNEP KAÇMAZ 11E 1 13 -2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 7 0,25 0 3 -0,75 7 34 -1,50 92,246 28643 85,893 29568

73 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 2 17 -2,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 1 4 0,00 5 29 -2,25 84,305 29629

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT gercuş anadolu lisesi BS 4 11 SINIF 73 229 525 30272

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,11 9,81 10,66 3,79 2,92 3,06 3,04 2,61 2,39 1,49 1,64 1,08 3,85 0,42 3,74 9,93 5,56 8,54 3,24 3,51 2,36 3,05 1,74 2,61 4,66 2,81 3,95 46,16 31,02 38,39 213,600 226,720 214,560 212,980

Okul Ortalaması 9,06 10,90 6,33 2,99 3,50 2,11 3,43 3,37 2,59 1,16 1,86 0,69 4,01 0,39 3,92 2,43 3,73 1,50 0,91 1,82 0,45 1,05 0,82 0,84 3,50 2,73 2,82 28,54 29,12 21,25 157,450 199,740 136,450 146,030

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REYZAN YILDIRIM 499

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,272 213,600 1 48 163 446 25618

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
163,363 226,720 1 52 172 365 21330

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
106,990 214,560 1 19 83 347 22254

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
122,068 212,980 1 49 174 455 26114

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 2 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 11 2,25 8 1,00 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,25 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,25 2,59 2,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,12 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,88 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 8,25 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,00 1,50 8,54

Toplam: 120 15 17 10,75 9 9,75 16,87 31,68

TYT Türkçe bEaacCbadE    A     c e   a Dc

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal C E d     BCdbaa   C   c BEA  

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik        C                      

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 11 17

Türkçe 30 5 11 17

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 8 6 27

Tarih-1 10 2 1 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 0 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZERİFE KALKAN 197

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,442 226,720 2 55 181 379 22027

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
98,265 212,980 2 66 211 504 28864

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 2 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 21 -0,25 -1 1,00 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,25 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,25 2,59 2,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,12 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 8,25 9,31 10,27

Toplam: 120 17 33 8,75 7 9,75 16,87 31,68

TYT Türkçe abdecaAdcDC ebb   bdaeBaeecdEd

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal    cbEcdCadA   AcCBCdacBdAEeBE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 21 17

Türkçe 30 5 21 17

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 10 2 5 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 2 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HELEN YILDI ZAN Mİ 480 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,137 213,600 1 43 140 415 24482

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
182,892 226,720 1 42 135 299 19414

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
108,735 214,560 1 17 75 334 21844

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
128,891 212,980 1 44 160 436 25253

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 2 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 3,50 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,50 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,00 2,59 2,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,12 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 9,12 9,31 10,27

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,25 1,50 8,54

Toplam: 120 22 32 14,00 12 13,25 16,87 31,68

TYT Türkçe bcdEECcabc  ebcebDd Aa a  d DB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal d EaE AEceBCeba  AECacEdbaEADc

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik                      Dca Ba   

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 16 23

Türkçe 30 7 16 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 13 13 43

Tarih-1 10 4 4 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 2 0 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KUMRU GÜNDÜZ 485 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,010 213,600 2 45 147 425 25037

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
181,931 226,720 2 44 137 301 19515

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
127,930 212,980 2 45 162 438 25340

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 2 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 4 4,00 13 3,50 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,50 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,00 2,59 2,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,12 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 9 2 8,50 28 9,12 9,31 10,27

Toplam: 120 14 6 12,50 10 13,25 16,87 31,68

TYT Türkçe EEBa             a  Aa    d  B

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal            CAA    bC   c BEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 4 17

Türkçe 30 5 4 17

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 9 2 30

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET METE 980 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,445 213,600 7 16 56 288 19257

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
229,850 226,720 3 20 64 178 13824

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
131,775 214,560 9 11 44 267 17590

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
166,320 212,980 6 18 71 304 20478

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 7,33 9,31 10,27

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 31 26 24,50 20 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe EdBbECcBAEbDdcc EDc AEaeBde ca

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CaccEeAEBA          aEEdbBbAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Fen                     CeeEEADeBb

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 8 40

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 6 4 20

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL BIÇAKÇI 464 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,305 213,600 11 30 104 370 22434

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
186,382 226,720 10 41 129 290 19045

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
136,206 214,560 8 10 39 261 16999

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
137,146 212,980 12 35 140 410 24264

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 10 3,50 12 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 26 29 18,75 16 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe  bBa   cAE    d E    Ea dbdceB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CaEcEBdaedcCA eaebbCaE B  EAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik c        b    E   a      B  cC

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen              C      C   EA e d

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 10 20

Türkçe 30 6 10 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 13 13 43

Tarih-1 10 4 6 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 2 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 1 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 2 1 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0

TYT Fen 30 4 2 13

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KAYA 465 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,437 213,600 2 5 22 207 15398

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
215,222 226,720 5 26 82 210 15674

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
174,146 214,560 3 4 19 193 13061

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
207,280 212,980 3 6 22 181 14741

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 6 2 5,50 18 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 33 19 28,25 24 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe E B E  BAEbD    ED  Ab bBEdceB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal a                     Ee BEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik D            b       aE  BCC e

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen  cc   dc  cE       ECdCEbADaBA

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 6 2 20

Tarih-1 10 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 2 2 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 2 0 50

TYT Fen 30 9 8 30

Fizik 10 0 4 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖNER 466 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,072 213,600 4 8 37 246 17544

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
211,575 226,720 6 31 90 220 16167

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
152,715 214,560 6 8 30 220 15056

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
194,104 212,980 4 10 32 213 16579

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 29 18 24,50 20 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe BcECaaAadD Ac E b  EC   abDBEE

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal E dcAEBdC           Ec a      

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik   D B                  B      

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen                  E b E AbaBACd

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 6 5 20

Tarih-1 10 5 3 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 3 0 10

Matematik-1 30 3 0 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 0 25
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 4 20

Fizik 10 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA Ş 467 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,087 213,600 12 40 136 409 24195

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
194,302 226,720 9 38 114 268 18167

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
141,890 212,980 9 29 127 393 23708

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 8 6,00 20 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 7,33 9,31 10,27

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 0 3 -0,75 -3 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 18 18 13,50 11 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe EEc  CD Aca dcA  D eA     c  a

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal   E daAE    c D  Ac   acEBEbEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Fen                      d  c    b

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 8 27

Türkçe 30 8 8 27

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 7 33

Tarih-1 10 3 2 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 0 3 0

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELF 455 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,770 213,600 14 44 145 422 24922

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
174,930 226,720 12 48 149 323 20217

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
138,400 212,980 11 34 139 409 24099

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 7,33 9,31 10,27

Toplam: 120 16 19 11,25 9 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe eaEecaAc D    Ea  eEaCdcdAeBEd

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal E Ee Edc  dAaE    B           

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 6 5 20

Tarih-1 10 3 3 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,752 213,600 8 21 79 324 20832

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
200,635 226,720 8 35 108 254 17447

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
130,814 214,560 10 12 46 271 17777

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
165,693 212,980 8 20 78 314 20598

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 2 8,50 28 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 7 2 6,50 22 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 4 1 3,75 13 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 21 5 19,75 16 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe B E   AE           E dB   cBEE

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal                 dC C d  EADA E

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik     B                         

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen                     e E D B C 

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 2 30

Türkçe 30 9 2 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 7 2 23

Tarih-1 10 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 1 13

Fizik 10 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN İLGEN 217 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,640 213,600 9 28 96 357 22053

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
169,538 226,720 13 49 160 348 20769

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
154,794 214,560 5 7 28 217 14876

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
139,361 212,980 10 32 136 406 24032

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 6 0 6,00 20 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 3 1 2,75 28 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 24 20 19,00 16 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe bEB E c Ac           Ea   d cB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal        E                 BEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik  ce                    d B C  

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen  E cdeEcCb b  D   DEedCEEe Dab

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 6 20

Türkçe 30 6 6 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 6 0 20

Tarih-1 10 1 0 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 2 0 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 1 0

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 3 5 30

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 1 0

Kimya 10 3 1 30

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Biyoloji 10 4 5 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN 508 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,465 213,600 10 29 97 358 22092

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
205,556 226,720 7 34 102 242 16881

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
105,245 214,560 13 22 89 354 22905

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
165,850 212,980 7 19 77 313 20584

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,98 1,50 8,54

Toplam: 120 21 18 16,50 14 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe a ECeBA aDdA  E   dE  B ebeBbE

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal E d e e Ce      E  eEdbd AEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik   c                     C     

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 9 8 30

Tarih-1 10 2 4 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 1 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 1 0 25
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT SOLMAZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,170 213,600 5 12 45 267 18361

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
224,145 226,720 4 23 71 188 14561

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
148,912 214,560 7 9 33 226 15482

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
168,556 212,980 5 16 68 297 20160

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 12 5 10,75 36 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 4 1 3,75 38 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 32 23 26,25 22 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe B ECcBAEdc cee a  AEa B ebaBEa

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal E EeAEceCc   c     CE    ADABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik     B                       D 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen a  AE C  E          CcE  cddCe

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 12 5 40

Tarih-1 10 5 4 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 1 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Fen 30 7 6 23

Fizik 10 4 1 40

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET 487 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,599 226,720 15 54 179 376 22002

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
112,246 214,560 11 14 62 317 21046

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
95,245 212,980 18 68 215 508 29025

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 3 3 2,25 23 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 20 37 10,75 9 18,29 16,87 31,68

TYT Sosyal c  c Ee CDdAacd bCaCbecaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik  b  cb e  D   e  e bb  Ba  e c

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen cd  d e c  CD ac Ec C Ed bBced

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 12 13 40

Tarih-1 10 3 3 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 1 1 25
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 2 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 2 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 13 20

Fizik 10 0 5 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN KESKİN 495 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
106,363 226,720 17 68 215 443 25791

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
100,010 212,980 16 63 205 497 28205

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 1 0 1,00 1 18,29 16,87 31,68

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİMET ATILĞAN 484 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,330 213,600 3 6 25 213 15592

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
230,456 226,720 2 18 62 174 13765

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
156,048 214,560 4 6 27 215 14741

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
211,397 212,980 2 5 17 170 14202

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 33 21 27,75 23 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe B E  BAEED  A ED  AcadB   eBE 

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal                     EddaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik     B         a     Ec Bb   D 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen ac AE b ac  e    dedeEEAD  ACd

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 4 47

Türkçe 30 14 4 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 7 3 23

Tarih-1 10 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 1 2 25
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Fen 30 8 11 27

Fizik 10 2 5 20

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 2 60

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA  YAVUZ 191 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,875 213,600 13 41 137 410 24227

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
182,558 226,720 11 43 136 300 19442

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
109,540 214,560 12 16 74 332 21741

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
134,910 212,980 13 36 144 417 24533

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 8 5,00 17 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 7,33 9,31 10,27

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 19 20 14,00 12 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe EaBcEba Aba   A  D  A     c  a

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal      aAE    c D  Ac   acEBEbEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Fen                     eBC ddceBb

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 8 23

Türkçe 30 7 8 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 6 30

Tarih-1 10 2 1 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 3 6 10

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ŞİMMEK 116 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,992 213,600 15 60 195 486 27325

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
131,911 226,720 16 61 199 414 23923

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
102,089 214,560 14 28 107 377 23827

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
108,087 212,980 15 61 201 492 27554

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 13 2,75 9 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 5 12 2,00 7 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 4 7 2,25 8 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 15 39 5,25 4 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe BaEe dAc bC c cb ecEe      dEc

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal   dedE c        d dCbab cA eBa

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik b cc       c     e a c        

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen   C    c     a      C dA cBbed

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 13 20

Türkçe 30 6 13 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 12 13

Tarih-1 10 1 4 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 7 0

Matematik-1 30 0 7 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 7 13

Fizik 10 1 1 10

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERANUR ÖNAL 507 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,412 213,600 1 4 10 108 10172

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
271,709 226,720 1 6 26 101 8717

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
178,420 214,560 2 3 16 188 12699

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
263,768 212,980 1 4 7 58 7628

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 8,23 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 8 3 7,25 24 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 9 13 5,75 19 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 45 32 37,00 31 18,29 16,87 31,68

TYT Türkçe EEBbEaDBAEaDbAA ED dAEadBEaADB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CDE c dE                 BEbEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik D a eBeCb       b    DcdCBCaA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cccEdddceb c       ECeCEEADcBd

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 8 3 27

Tarih-1 10 4 2 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 3 1 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 2 2 50

TYT Fen 30 9 13 30

Fizik 10 1 9 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BATOM 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,755 213,600 6 15 51 274 18744

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
165,128 226,720 14 51 168 360 21177

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
228,794 214,560 1 2 6 131 9155

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
117,481 212,980 14 51 182 466 26531

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,12 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,53 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 11 3 10,25 34 7,33 9,31 10,27

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,98 1,50 8,54

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,46 0,45 2,36

Kimya 10 6 2 5,50 55 0,96 0,84 2,61

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,64 2,82 3,95

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 5,07 4,11 8,93

Toplam: 120 33 11 30,25 25 18,29 16,87 31,68

TYT Sosyal E EaAEB bb              EAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik     B         b        B    D 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen cddbEB E E  DaEBDEcECEEADDBACd

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 11 3 37

Tarih-1 10 5 3 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Fen 30 19 7 63

Fizik 10 4 4 40

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA ERTEKİN 182 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
106,363 226,720 17 68 215 443 25791

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
100,010 212,980 16 63 205 497 28205

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 18 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 1 0 1,00 1 18,29 16,87 31,68

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET IŞIK 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
124,011 226,720 8 65 209 430 24532

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
84,305 212,980 10 70 220 514 29629

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 9 -2,25 -8 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 8 7 6,25 21 7,52 9,31 10,27

Toplam: 120 8 16 4,00 3 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe  ca                   d ecaced

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal           ceeAeEddaC     BEABA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 0 9 0

Türkçe 30 0 9 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 8 7 27

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN ÜNER 460 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,922 213,600 2 7 26 215 15651

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
306,201 226,720 2 4 11 56 5255

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
202,965 212,980 2 7 26 195 15346

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 7,52 9,31 10,27

Toplam: 120 36 20 31,00 26 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe EEBEEaDeAEEDCAAC Db baC e dAed

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CDEbEdAEeAdacADEbcaeBdEBEBEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL ÇİFTÇİ 133 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,907 213,600 5 51 177 465 26108

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
168,441 226,720 5 50 162 353 20873

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
116,029 212,980 8 54 186 470 26733

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 17 2,75 9 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 7,52 9,31 10,27

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 4,62 1,50 8,54

Toplam: 120 17 28 10,00 8 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe db dEeccAcEDade bD eeaaaB   eB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CeE aadEc  CAecd  d      BEADA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik     c           e             

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 17 23

Türkçe 30 7 17 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 10 9 33

Tarih-1 10 3 5 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DELAL KARDAŞ 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,150 213,600 6 52 181 471 26288

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
157,166 226,720 6 53 177 374 21869

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
117,460 212,980 7 52 183 467 26548

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 10 2,50 8 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 8 7 6,25 21 7,52 9,31 10,27

Toplam: 120 13 17 8,75 7 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe bEa cb cAEaD   db   e  dB     

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal  aE deb     A       acEd BEADA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 10 17

Türkçe 30 5 10 17

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 7 27

Tarih-1 10 1 4 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN SAMET GÜNDÜZ 204 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,440 213,600 8 57 190 480 26982

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
112,048 226,720 9 67 214 442 25443

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
106,990 214,560 2 19 83 347 22254

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
134,283 212,980 5 37 147 421 24674

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 16 4,00 13 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 7,52 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,62 1,50 8,54

Toplam: 120 13 42 2,50 2 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe E caEacdAdacadACEDb dae B e  e

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal beaacdbceAdbecaEbdcecabdaeccDA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik D                             

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 16 27

Türkçe 30 8 16 27

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 26 13

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 2 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 9 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA MİRAC KESKİN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,725 213,600 1 1 1 3 1300

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
366,670 226,720 1 3 4 14 1577

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
336,984 214,560 1 1 1 42 3762

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
355,552 212,980 1 1 1 6 1867

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 7,52 9,31 10,27

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 4,62 1,50 8,54

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,75 0,45 2,36

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,50 0,84 2,61

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 8,00 2,82 3,95

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 17,25 4,11 8,93

Toplam: 120 82 26 75,50 63 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe BEEecBAcEDeAACEDECAECbdceADBEE

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EbEdAEeACDAADEbcaeBCEBEBdAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik DCDBBCECBDDDEBCeaD        eCDB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DdbAEaCcbECCDDcBcE   EEADDB CB

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih-1 10 7 3 70

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 3 63

Matematik-1 30 19 3 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 4 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 4 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 4 1 80
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 1 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Fen 30 19 7 63

Fizik 10 5 5 50

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 0 80

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN ŞAHİN 500 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,480 213,600 3 10 39 252 17651

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
276,986 226,720 3 5 23 93 8099

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
194,397 212,980 3 9 31 212 16538

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 7,52 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 4,62 1,50 8,54

Toplam: 120 32 23 26,25 22 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe BEECcBbbEDCAeC DceAda B  AD Ea

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EEEeAddeeaAA   AE   EebaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik    d                   Baa ab 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 10 4 6 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 0 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 5 3

Matematik-1 30 1 5 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 2 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN GÜMÜŞ 503 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,567 213,600 4 23 86 338 21307

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
213,790 226,720 4 29 87 217 15892

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
182,025 212,980 4 12 48 254 18294

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 6 4 5,00 17 7,52 9,31 10,27

Toplam: 120 20 13 16,75 14 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe BbECeBAEbD ccaEDE dE    cAD Ec

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal E         AAbceA   e     A    

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 5 4 17

Tarih-1 10 1 0 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAPLAN 513 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,647 213,600 7 56 188 478 26764

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
141,441 226,720 7 59 193 403 23133

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
119,205 212,980 6 50 179 462 26338

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 17 2,75 9 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 4 2 3,50 12 7,52 9,31 10,27

Toplam: 120 11 19 6,25 5 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe dcEacaAEc CA  bbb baead dAeBb 

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal                         cAEbBE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 17 23

Türkçe 30 7 17 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 4 2 13

Tarih-1 10 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TEKİN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
106,363 226,720 10 68 215 443 25791

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
100,010 212,980 9 63 205 497 28205

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 1 0 1,00 1 16,34 16,87 31,68

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZIRAV EKİNCİ 515 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

EA
84,305 212,980 10 70 220 514 29629

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 17 -2,25 -8 6,78 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,62 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 1,45 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,70 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 3 12 0,00 0 7,52 9,31 10,27

Toplam: 120 5 29 -2,25 -2 16,34 16,87 31,68

TYT Türkçe e b ecddae ddCb      ea e Dadb

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal b          eacaAddeC     bEbea

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 17 7

Türkçe 30 2 17 7

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 3 12 10

Tarih-1 10 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİA ORAK 461 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
95,266 226,720 14 71 220 512 28581

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
82,560 212,980 13 72 222 516 29717

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 14 -2,50 -8 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 5 12 2,00 7 7,00 9,31 10,27

Toplam: 120 6 26 -0,50 0 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe b ec aaa b  d c E  d a e  c  a

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal bD aac d  a c D e c  E ca  bDA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 1 14 3

Türkçe 30 1 14 3

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 5 12 17

Tarih-1 10 1 5 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 0 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA IŞIK 222 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,042 213,600 7 46 150 429 25164

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
177,323 226,720 7 47 146 317 19970

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
129,675 212,980 7 43 157 433 25159

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 11 4,25 14 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 7,00 9,31 10,27

Toplam: 120 17 21 11,75 10 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe dEEec ecbDe A     A  dB d cBa 

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EE eAE d eec a A bBa da EADA  

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 11 23

Türkçe 30 7 11 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 10 10 33

Tarih-1 10 4 3 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KAVAK 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,435 213,600 4 24 88 340 21326

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
236,851 226,720 2 16 52 157 12928

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
155,850 212,980 4 22 87 341 21860

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 7,00 9,31 10,27

Toplam: 120 27 25 20,75 17 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe bcB E caeEEDdbbCc   cE  BEdAcB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal deEEEeAEBdBCecaaaA CaEbddBEADA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 13 53

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FETULLAH SİNCAR 473 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,360 213,600 10 58 191 481 26992

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
127,460 226,720 12 63 203 423 24245

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
124,283 212,980 8 46 169 448 25873

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 7 3,25 11 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 3 9 0,75 3 7,00 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,28 1,50 8,54

Toplam: 120 9 19 4,25 4 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe b d   Dc E ceA  E bC a        

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal a d  B c  cCbc cd  b        E 

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik b D a   b                     

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 7 17

Türkçe 30 5 7 17

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 3 9 10

Tarih-1 10 1 3 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 1 25
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS KIRAÇ 474 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,850 213,600 2 20 78 323 20815

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
224,615 226,720 5 22 70 187 14488

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
108,735 214,560 2 17 75 334 21844

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
169,026 212,980 2 15 65 294 20112

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 7,00 9,31 10,27

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 0,28 1,50 8,54

Toplam: 120 29 36 20,00 17 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe EaB Edcc E DeAcaE bCbaCCB aecB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CeEcbeAcccBaccaECbECcEadEaEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik D D  cc     b   e   caEc      

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 14 16 47

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 0 25
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL KIZMAZ 476 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,632 213,600 3 22 84 334 21150

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
231,752 226,720 3 17 61 173 13594

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
168,222 212,980 3 17 69 299 20236

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 7,00 9,31 10,27

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,28 1,50 8,54

Toplam: 120 25 22 19,50 16 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe BaEdDccEaceA CbDECAd CdEd eB  

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EaEe b ACe  bdaA CeC    EbDABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik                     a         

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 0 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 10 4 4 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR IŞIK 475 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,625 213,600 8 53 184 474 26564

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
149,225 226,720 9 57 189 392 22535

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
117,460 212,980 9 52 183 467 26548

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 10 2,50 8 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 7,00 9,31 10,27

Toplam: 120 12 18 7,50 6 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe  cdE ac  E ae   E   cE    dbeB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CeEaEe EcbeeAA b              

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 10 17

Türkçe 30 5 10 17

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 6 8 20

Tarih-1 10 4 5 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA CENGİZ 226 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,345 213,600 12 62 198 489 27613

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
120,010 226,720 13 66 211 433 24800

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
110,480 212,980 12 58 193 483 27271

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 10 1,50 5 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 0 6 -1,50 -15 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 3 6 1,50 5 7,00 9,31 10,27

Toplam: 120 7 16 3,00 3 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe ecaac  E           EebB e ed E

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal E    E    bcab  b a           

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 10 13

Türkçe 30 4 10 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 2 6 7

Tarih-1 10 2 0 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 6 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ASLAN 212 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,012 213,600 6 33 116 385 23204

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
196,204 226,720 6 37 113 263 17947

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
105,245 214,560 3 22 89 354 22905

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
150,145 212,980 6 25 101 362 22669

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 2 6,50 22 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 12 16 8,00 27 7,00 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,28 1,50 8,54

Toplam: 120 20 19 15,25 13 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe B a D AE D      E bE          

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal c Ea bdAdaccccCbEeBbEdEaEAEAdE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik                     E  d      

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 2 23

Türkçe 30 7 2 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 0 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 16 40

Tarih-1 10 2 6 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 1 0 25
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MULAYİM YILMAZ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,090 226,720 10 60 197 411 23593

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
78,913 212,980 14 73 226 521 29878

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 25 -3,25 -11 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 7,00 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,28 1,50 8,54

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,12 0,45 2,36

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 -0,25 0,84 2,61

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,12 2,82 3,95

TYT Fen 30 1 5 -0,25 -1 -0,25 4,11 8,93

Toplam: 120 18 48 6,00 5 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe EEcacbbdcbaeebeaceabbd a bacDa

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal C  bdBebecBCbcbaeAECdEaacBEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik    C      c     d            a

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen      b      e  c    d   a   B 

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 25 10

Türkçe 30 3 25 10

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 13 15 43

Tarih-1 10 2 6 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 2 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 0 25
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0

TYT Fen 30 1 5 3

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAİME SOYORAL 493 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,872 213,600 1 9 38 248 17584

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
258,888 226,720 1 12 36 127 10231

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
110,480 214,560 1 15 69 325 21486

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
198,535 212,980 1 8 29 204 15932

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 7,00 9,31 10,27

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,28 1,50 8,54

Toplam: 120 30 19 25,25 21 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe BE CcBbEcDeAAeED  AE  Bad cBEd

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal Ecda  cc  AAad  E Be B BEADABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik                      d Bb   D 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 13 8 43

Tarih-1 10 1 5 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 2 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH YILMAZ 202 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,420 213,600 11 61 197 488 27528

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
131,754 226,720 11 62 200 419 23987

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
111,107 212,980 11 57 192 481 27234

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 6 15 2,25 8 7,00 9,31 10,27

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,28 1,50 8,54

Toplam: 120 14 41 3,75 3 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe cdEdDddaacddebEadeddCeBddADBbb

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EacdbbcddedcDEeAbdBe          

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik ed  d               c         

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 5 15 17

Tarih-1 10 1 9 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 2 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 4 0

Matematik-1 30 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN TURGUT 140 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,432 213,600 9 54 185 475 26582

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
153,676 226,720 8 56 185 384 22163

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
113,970 212,980 10 55 189 477 26967

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 12 2,00 7 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 9 11 6,25 21 7,00 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,28 1,50 8,54

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,12 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,25 0,84 2,61

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,12 2,82 3,95

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,25 4,11 8,93

Toplam: 120 15 28 8,00 7 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe dc C  bb  e  b    ddC d dcbBEE

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal  ad    c  dcaEbAEadeEa   AEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik   c           e   b     C    a

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen                             a 

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 12 17

Türkçe 30 5 12 17

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 9 11 30

Tarih-1 10 0 3 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 4 3

Matematik-1 30 1 4 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 1 0 25
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE SÖĞÜT 498 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,705 213,600 5 26 93 353 21904

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
230,341 226,720 4 19 63 175 13774

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
152,517 212,980 5 24 95 355 22316

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 14 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 4,57 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,34 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 1,77 2,59 2,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,68 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 7,00 9,31 10,27

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,28 1,50 8,54

Toplam: 120 26 26 19,50 16 11,71 16,87 31,68

TYT Türkçe EEebaCDBAc DaA  c  deECbdbe Dd

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CeEaEe EcbBeAc d AECaEbebBEADA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik                        c      

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 12 50

Tarih-1 10 4 5 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEHİYE ÇELİK 378 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,835 213,600 1 2 3 22 3608

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
414,255 226,720 1 1 1 5 318

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
166,320 214,560 1 5 24 200 13764

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
352,314 212,980 1 2 2 9 2006

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 14,05 9,31 10,27

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 0,91 1,50 8,54

Toplam: 120 59 11 56,25 47 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe EEBEECDBAEEDCAcCEDECAECCBEdADB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CDEbEdAEeABCAADEbAdea E EBEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik D   D BCEC      C    caE  CC  

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 2 33

Matematik-1 30 10 2 33

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 0 25
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 1 0 25
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 0 33
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 1 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAŞARAN 130 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,530 213,600 15 50 171 456 25811

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
189,736 226,720 15 40 122 280 18717

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
103,970 212,980 15 62 203 495 27905

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 14,05 9,31 10,27

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,91 1,50 8,54

Toplam: 120 22 35 13,25 11 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe EdeacbDcbEabacACdcadAEaadcddca

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CaEEd  cBcBCAA db  CabbB BEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik b   b d                       

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 10 4 4 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KESKİN 556 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,732 213,600 12 39 128 398 23690

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
207,813 226,720 11 32 96 232 16600

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
133,165 212,980 9 38 148 424 24800

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 5 4,75 16 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 14,05 9,31 10,27

Toplam: 120 19 10 16,50 14 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe Ba    A        a  Aa   Ed  BEb

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EEEB    beAAa   bCBC c   AEA E

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 5 20

Türkçe 30 6 5 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 13 5 43

Tarih-1 10 4 2 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ŞİMŞEK 198 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,027 213,600 14 47 153 432 25281

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
192,912 226,720 14 39 117 272 18330

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
108,735 212,980 14 59 196 486 27425

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 11 1,25 4 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 14,05 9,31 10,27

Toplam: 120 20 22 14,50 12 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe dE bDceba bddC Da e           

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EEEeAdB CaAAadbdcCB Ed abAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 11 13

Türkçe 30 4 11 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 10 6 3 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ŞAHİN 477 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,590 213,600 9 36 123 392 23568

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
214,166 226,720 9 27 85 214 15825

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
131,577 212,980 10 40 154 430 24982

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 5 4,75 16 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 14,05 9,31 10,27

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,91 1,50 8,54

Toplam: 120 20 11 17,25 14 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe E Ba    Ac          Aa   Ed cB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal beEEEB    BCAAa  AbC    b EAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik                     b         

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 5 20

Türkçe 30 6 5 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 14 5 47

Tarih-1 10 4 2 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA TUNÇ 479 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,255 213,600 10 37 125 394 23617

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
206,852 226,720 12 33 98 236 16733

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
138,557 212,980 8 33 137 407 24085

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 14,05 9,31 10,27

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,91 1,50 8,54

Toplam: 120 22 24 16,00 13 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe EaBaE caAd Dece  D aAEe B  cee

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal a aEd  Ec BCbAadecEC  Ed BEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik                          d    

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 13 30

Türkçe 30 9 13 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 10 43

Tarih-1 10 2 4 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KIRAÇ MEHME T 488 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,075 213,600 5 18 63 302 19849

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
269,577 226,720 5 9 29 107 8952

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
103,187 214,560 4 25 101 370 23680

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
148,870 212,980 5 26 104 365 22815

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 14,05 9,31 10,27

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,84 2,61

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,88 2,82 3,95

TYT Fen 30 1 2 0,50 2 0,88 4,11 8,93

Toplam: 120 32 22 26,50 22 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe BbcdaBe  DbA  ED  dEa BbaccBE 

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EaEeAdB CaAAeECAECBCEdbaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Fen                          c dC 

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 12 33

Türkçe 30 10 12 33

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih-1 10 5 4 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 9 1 90

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 1 2 3

Fizik 10 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KUBAC İTA 342 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,245 213,600 13 42 139 414 24468

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
220,341 226,720 8 25 75 197 15039

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
129,811 212,980 12 42 156 432 25155

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 16 7,00 23 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 14,05 9,31 10,27

Matematik-1 30 3 24 -3,00 -10 0,91 1,50 8,54

Toplam: 120 29 55 15,25 13 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe abEdaBe cDbAdCEDabdECbd accBE 

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EaEecbdeaaAcDcbdECBCEdbaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik eCbeebcdeacebdbdcae ac BdaceD 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 16 37

Türkçe 30 11 16 37

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 15 50

Tarih-1 10 2 8 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 2 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 24 10

Matematik-1 30 3 24 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 2 25
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 4 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 5 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 3 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 3 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 3 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE EREN 489 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,325 213,600 6 25 92 350 21807

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
242,734 226,720 6 14 45 147 12186

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
145,850 212,980 6 27 111 375 23210

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 14,05 9,31 10,27

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,91 1,50 8,54

Toplam: 120 28 28 21,00 18 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe E cbEaDcbEEDacebED  cbabBEcb B

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal daE dd EBABeAAbb AECBcbBaBEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik c     c d                     

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 15 37

Türkçe 30 11 15 37

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 10 4 4 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED YUSUF TURAN 193 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,992 213,600 8 35 120 389 23498

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
221,167 226,720 7 24 74 193 14939

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
122,695 212,980 13 47 172 453 26019

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 19 3,25 11 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 14,05 9,31 10,27

Toplam: 120 26 29 18,75 16 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe BbECccbEaDdc ebc ebEeed eebBEa

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EdEeAEd CaAAebCb CBCEabaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 19 27

Türkçe 30 8 19 27

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 10 5 4 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ALTUN 70 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,972 213,600 3 11 43 262 18214

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
270,967 226,720 3 7 27 104 8801

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
103,187 214,560 4 25 101 370 23680

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
182,025 212,980 3 12 48 254 18294

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 14,05 9,31 10,27

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,84 2,61

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,88 2,82 3,95

TYT Fen 30 1 2 0,50 2 0,88 4,11 8,93

Toplam: 120 31 19 26,25 22 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe EEBbECDBAEEDbeca  d Aa   Ed cB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal beEEEB c  BCAAedCAEC  beb EAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Fen                     C      c d

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 10 4 3 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 1 2 3

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURHAN DAŞ 221 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,430 213,600 7 34 117 386 23293

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
214,009 226,720 10 28 86 216 15846

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
103,187 214,560 4 25 101 370 23680

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
131,420 212,980 11 41 155 431 24993

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 13 0 13,00 43 14,05 9,31 10,27

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,84 2,61

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,88 2,82 3,95

TYT Fen 30 1 2 0,50 2 0,88 4,11 8,93

Toplam: 120 21 12 18,00 15 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe E cbEaDcbdEDbeca     E       B

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal           BCAA EC EC     BEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Fen                     C      c d

Cevap Anahtarı A DEDECAEBCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 10 23

Türkçe 30 7 10 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 13 0 43

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 8 0 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 1 2 3

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN BULCE 511 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,987 213,600 11 38 126 395 23646

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
199,224 226,720 13 36 110 258 17586

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
143,635 212,980 7 28 121 386 23441

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 14,05 9,31 10,27

Toplam: 120 22 28 15,00 13 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe dbE DaAc  Ccb bD dbcabBEBbeBEc

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal Ecdd EB daAAeb bEddaEBa  dEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 15 33

Türkçe 30 10 15 33

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 12 13 40

Tarih-1 10 3 5 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN ÖZÇELİK 76 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,010 213,600 2 3 6 76 7944

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
383,159 226,720 2 2 3 10 1004

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
126,676 214,560 2 13 47 279 18333

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
276,746 212,980 2 3 5 46 6320

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 2 23,50 78 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 14,05 9,31 10,27

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,91 1,50 8,54

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,84 2,61

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 0,88 2,82 3,95

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 0,88 4,11 8,93

Toplam: 120 48 7 46,25 39 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe BEECDBAEEDCAeCED  AECCB dADBE 

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EaE  Eeb DAADECAdCBC  EaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik     B         C               

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen                          D A  

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 2 80

Türkçe 30 24 2 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 20 5 67

Tarih-1 10 4 3 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 0 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 9 1 90

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 0 33
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen 30 2 0 7

Fizik 10 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP ŞİMŞEK 512 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,402 213,600 4 14 49 272 18477

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
269,870 226,720 4 8 28 106 8914

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
105,245 214,560 3 22 89 354 22905

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
174,575 212,980 4 14 58 273 19339

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 15 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 8,38 6,33 10,66

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,15 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 5,40 2,59 2,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,78 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 14,05 9,31 10,27

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,91 1,50 8,54

Toplam: 120 31 18 26,50 22 23,15 16,87 31,68

TYT Türkçe Bb    bE DbAc ED  AEaCBbac B E

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EEEeAdB C AAadbdECBaE baEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik                        B a    

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 8 40

Türkçe 30 12 8 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 10 6 2 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 1 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ KOÇHANN 453 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,115 213,600 2 17 62 301 19840

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
264,165 226,720 2 11 32 117 9612

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
159,340 212,980 2 21 84 335 21427

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 10,50 9,31 10,27

Toplam: 120 30 20 25,00 21 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe EdabECDcAEdDCc  bD  cE  a   cB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal abEcdaAEBbBeAA ECAECeEEedBEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 10 37

Türkçe 30 11 10 37

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 10 4 6 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 8 1 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAĞCI 208 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,415 213,600 9 59 193 483 27187

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
124,461 226,720 10 64 207 428 24513

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

SAY
106,990 214,560 1 19 83 347 22254

Puanı Hesaplanan: 28 117 389 24372

EA
113,343 212,980 8 56 190 478 27038

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 16 1,00 3 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 7 17 2,75 9 10,50 9,31 10,27

Matematik-1 30 5 16 1,00 3 0,62 1,50 8,54

Toplam: 120 17 49 4,75 4 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe b daEdadAEd bd bEadabEee      

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal CD b cAcecBCdcacec Cac c abcD 

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

TYT Matematik b beaBabE aca b C aDbebEba    

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 16 17

Türkçe 30 5 16 17

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 1 0 100
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 17 23

Tarih-1 10 3 5 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 16 17

Matematik-1 30 5 16 17

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 3 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 3 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 2 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
N* İN KESKİN 126 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,987 213,600 7 49 168 453 25762

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
180,206 226,720 7 45 139 305 19681

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
108,735 212,980 9 59 196 486 27425

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 11 1,25 4 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 10,50 9,31 10,27

Toplam: 120 19 26 12,50 10 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe daEb d    Cc   aa b   cadA B  

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal caEeAEdeCbAcbcCAadBeEdcaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 11 13

Türkçe 30 4 11 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 15 15 50

Tarih-1 10 4 6 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ADSIZ 319 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,297 213,600 5 31 109 375 22718

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
228,460 226,720 5 21 66 180 14008

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
133,165 212,980 6 38 148 424 24800

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 9 4,75 16 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 10,50 9,31 10,27

Toplam: 120 25 21 19,75 16 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe Bb        CbA     Aa dBEeccdEa

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EEEeAEdeCbAcbcCAaCBaEdcaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 9 23

Türkçe 30 7 9 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 10 6 4 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAR ÇETİN 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,917 213,600 1 13 46 268 18401

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
265,241 226,720 1 10 31 115 9465

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
189,005 212,980 1 11 38 230 17289

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 10,50 9,31 10,27

Toplam: 120 30 21 24,75 21 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe EdBcECeBbE  CAc dD Ce  dBEdADB

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal C EadeAEcdBeAAb aAa aEEacBEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 15 12 50

Tarih-1 10 4 5 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERYIILDIRIM 223 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,742 213,600 8 55 186 476 26656

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
141,754 226,720 9 58 192 402 23122

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
122,695 212,980 7 47 172 453 26019

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 15 3,25 11 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 7 16 3,00 10 10,50 9,31 10,27

Toplam: 120 14 31 6,25 5 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe cEbaDBdbdaecdbdaE   aC Ea D   

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal dbEc daebD eac AEd bEace AB c 

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 15 23

Türkçe 30 7 15 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 7 16 23

Tarih-1 10 2 7 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 5 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ORAK         A 383 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,678 226,720 8 46 145 316 19948

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
98,265 212,980 10 66 211 504 28864

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 1 -0,25 -1 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 10,50 9,31 10,27

Toplam: 120 14 7 12,25 10 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe e                             

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal           AAaEdAECdCEdcaEADABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 0 1 0

Türkçe 30 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 6 47

Tarih-1 10 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ÇAKIR 186 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,985 213,600 6 32 114 383 23067

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
213,361 226,720 6 30 88 218 15953

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
141,890 212,980 4 29 127 393 23708

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 10,50 9,31 10,27

Toplam: 120 22 19 17,25 14 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe EEdEECc bd eac  bDE  aee  cA B

Cevap Anahtarı A EEBEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADB

TYT Sosyal      cbEBdBaAb b d  BEEB BEAEA

Cevap Anahtarı A CDEEEBAEBABCAADECAECBEEBEBEA9A

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 12 30

Türkçe 30 9 12 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 1 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih-1 10 2 3 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ASLAN 440 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,560 213,600 4 27 94 354 21930

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
237,185 226,720 4 15 51 156 12892

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
141,890 212,980 4 29 127 393 23708

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 8 6,00 20 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 10,50 9,31 10,27

Toplam: 120 26 20 21,00 18 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe Bb        CbA     AE dBEecadEa

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EEEeAEdeCbAcbcCAaCBaEdcaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 8 27

Türkçe 30 8 8 27

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 10 6 4 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 4 11 SINIF

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS OĞUZ 199 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,980 213,600 3 19 74 318 20638

Puanı Hesaplanan: 62 208 500 28524

SÖZ
251,145 226,720 3 13 41 136 11125

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
155,850 212,980 3 22 87 341 21860

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 4 8,00 27 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 10,50 9,31 10,27

Toplam: 120 27 16 23,00 19 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe B E e     CAc     cE  B dADB  

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal EEEeAEdeCbAcbcCAaCBaEdcaEAEABE

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 4 30

Türkçe 30 9 4 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 0 33
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 10 6 4 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
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MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAÇMAZ 379 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
92,246 226,720 11 72 223 515 28643

Puanı Hesaplanan: 72 227 520 28847

EA
85,893 212,980 11 69 219 513 29568

Puanı Hesaplanan: 73 229 525 30272

Katılımlar: 11 73 229 525 30272

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 13 -2,25 -8 4,45 6,33 10,66

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,36 2,11 3,06

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 3,09 2,59 2,39

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,07 0,69 1,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,98 3,92 3,74

TYT Sosyal 30 4 11 1,25 4 10,50 9,31 10,27

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,62 1,50 8,54

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,45 2,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,84 2,61

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 -0,75 2,82 3,95

TYT Fen 30 0 3 -0,75 -3 -0,75 4,11 8,93

Toplam: 120 7 34 -1,50 -1 15,00 16,87 31,68

TYT Türkçe ec  aaA a   ca  c  c da   a c 

Cevap Anahtarı B BEECDBAEEDCAACEDECAECCBEBADBEE

TYT Sosyal     bbBb bceDda     cd   b A  

Cevap Anahtarı B EEEBAEBACDAADECAECBCEBEBEA9ABE

TYT Matematik    aaa  c c  c   D D   d      

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen                     e c b     

Cevap Anahtarı B DECAEBCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 1 13 3

Türkçe 30 1 13 3

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
ROMAN HİKÂYE 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. ROMAN 1 0 0 0
Fıkra Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Yapısal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 3 11 10

Tarih-1 10 1 4 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.2 0 2 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 2 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 1 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 1 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen 30 0 3 0

Fizik 10 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
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