
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum) 65 448 520 7464

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,02 16,46 9,90 2,30 1,54 1,92 1,56 1,31 1,23 1,62 0,82 1,42 3,15 1,18 2,85 0,29 0,29 0,21 6,43 4,49 5,31 0,88 1,97 0,38 1,40 2,21 0,85 1,57 1,28 1,24 33,22 31,55 25,31 181,850

Okul Ortalaması 12,64 17,25 8,33 2,49 1,66 2,08 1,61 1,34 1,28 1,14 0,76 0,94 2,58 1,47 2,21 0,44 0,53 0,31 4,61 4,02 3,60 0,55 6,20 -1,00 2,38 4,51 1,26 1,49 4,15 0,45 29,93 41,89 19,46 164,060

KATILIMLAR

1 0 SEMANUR ÖNAL 12A 22 12 19,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 13 6 11,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 6 0 6,00 54 31 46,25 251,853 738

2 0 ARJİN ADIN 12A 21 14 17,50 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 3 3 2,25 49 29 41,75 235,523 1010

3 421 ULUHTN HDY 12A 18 16 14,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 13 2 12,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 49 37 39,75 233,898 1052

4 0 SÜMEYYE 12E 19 8 17,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 11 6 9,50 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 47 31 39,25 229,763 1132

5 386 NURİ ASLAN 12A 16 15 12,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 8 9 5,75 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 45 41 34,75 212,405 1614

6 416 EDANUR ÖNAL 12C 20 16 16,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 6 7 4,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 44 41 33,75 209,218 1724

7 83 SUDE ARAS 12D 22 14 18,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 4 0,00 42 41 31,75 202,813 1930

8 413 ZEHRA METE 12A 15 24 9,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 9 2 8,50 0 7 -1,75 5 2 4,50 3 3 2,25 42 45 30,75 201,618 1973

9 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 14 15 10,25 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 7 1 6,75 0 7 -1,75 4 3 3,25 2 4 1,00 38 31 30,25 199,670 2055

10 439 BERFİN ORHAN 12A 18 13 14,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 10 4 9,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 38 33 29,75 199,100 2079

11 0 İREM 12E 17 16 13,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 2 4,50 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 39 34 30,50 199,075 2081

12 396 AHMET TURAN 12A 16 19 11,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 40 39 30,25 194,650 2233

13 422 İLKNUR DEMİR 12A 17 13 13,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 6 0 6,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 36 30 28,50 193,458 2285

14 0 SİMGE GÜNER 12A 20 14 16,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 6 0 6,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 2 4 1,00 36 33 27,75 191,263 2382

15 394 ZİNET DOĞAN 12A 16 12 13,00 4 1 3,75 3 1 2,75 6 1 5,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 4 2 3,50 35 29 27,75 190,948 2402

16 435 SEVGİ IŞIK 12E 17 11 14,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 36 33 27,75 189,695 2473

17 400 EMİNE AKIN 12B 2 4 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 11 2 10,50 2 5 0,75 4 3 3,25 4 2 3,50 31 18 26,50 188,795 2518

18 9 CANAN KAVAK 12C 16 20 11,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 42 26,50 186,265 2629

19 414 BERİVNKESKİN 12E 17 23 11,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 36 46 24,50 179,553 2960

20 43 BURAK ASLAN 12D 14 19 9,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 35 42 24,50 179,233 2981

21 389 SİBEL DONAT 12C 16 19 11,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 34 40 24,00 178,578 3018

22 0 REMZİYE KIRAÇ 12A 13 14 9,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 0 3,00 7 3 6,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 33 41 22,75 175,353 3204

23 0 ŞİLAN ASLAN 12A 12 17 7,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 6 3,50 2 5 0,75 4 3 3,25 3 3 2,25 32 35 23,25 174,455 3248

24 391 ŞEYMA KALKAN 12C 17 20 12,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 2 6 0,50 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 35 46 23,50 173,715 3297

25 114 SE ER ASLAN 12E 18 15 14,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 30 34 21,50 168,513 3615

26 0 ZERDA 12B 15 13 11,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 6 1 5,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 29 35 20,25 167,985 3655

27 95901 VEYSS ASLAN 12A 9 20 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 3 4 2,00 5 2 4,50 2 4 1,00 31 44 20,00 162,460 4019

28 452 İREM BUDAK 12B 17 20 12,00 1 1 0,75 1 2 0,50 9 7 7,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 30 48 18,00 161,940 4055

29 0 RENAS 12 11 11 8,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 27 34 18,50 161,423 4078
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum) 65 448 520 7464

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,02 16,46 9,90 2,30 1,54 1,92 1,56 1,31 1,23 1,62 0,82 1,42 3,15 1,18 2,85 0,29 0,29 0,21 6,43 4,49 5,31 0,88 1,97 0,38 1,40 2,21 0,85 1,57 1,28 1,24 33,22 31,55 25,31 181,850

Okul Ortalaması 12,64 17,25 8,33 2,49 1,66 2,08 1,61 1,34 1,28 1,14 0,76 0,94 2,58 1,47 2,21 0,44 0,53 0,31 4,61 4,02 3,60 0,55 6,20 -1,00 2,38 4,51 1,26 1,49 4,15 0,45 29,93 41,89 19,46 164,060

KATILIMLAR

30 498 İ    M SNAP   13 19 8,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 30 46 18,50 160,863 4115

31 128 CANAN SONĞUR 12E 9 28 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 7 -1,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 31 54 17,50 155,655 4452

32 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 13 15 9,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 26 36 17,00 155,018 4510

33 412 VEYSEL ORAK 12E 11 14 7,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 6 -1,50 3 4 2,00 1 4 0,00 25 32 17,00 154,615 4541

34 388 PINAR DİREKÇİ 12B 10 9 7,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 4 2 3,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 24 32 16,00 152,933 4673

35 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 14 18 9,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 3 4,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 26 42 15,50 152,010 4732

36 444 FATMA ORAL 12A 12 14 8,50 9 6 7,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 24 37 14,75 151,473 4774

37 448 MELEK ASLAN 12E 11 13 7,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 22 31 14,25 145,775 5162

38 112 12B 6 12 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 21 33 12,75 142,878 5364

39 136 NURCAN SOYVURAL 12B 12 22 6,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 7 -1,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 24 42 13,50 142,590 5380

40 119 ROJİN  YELBOĞA 12E 11 21 5,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 4 0,00 22 39 12,25 139,315 5600

41 406 RAHİME 12 12 22 6,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 6 1,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 23 47 11,25 136,978 5756

42 0 ZEHRA BİÇEN 12C 10 18 5,50 1 4 0,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 22 42 11,50 136,640 5777

43 397 BİLAL  ÖNER 12C 13 16 9,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 36 11,00 135,210 5850

44 443 EMEL 12B 13 14 9,50 3 1 2,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 19 32 11,00 135,185 5852

45 0 HAYAT TARİ 12 11 23 5,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 25 56 11,00 135,118 5860

46 138 ŞİMŞEK  HEDİYE 12E 10 17 5,75 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 20 39 10,25 132,895 5985

47 0 RİCK GRİMES 12 11 18 6,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 9 2,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 21 54 7,50 125,640 6295

48 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 7 17 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 20 47 8,25 125,575 6297

49 122 HÜSEYİN KARACA 12C 9 24 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 49 7,75 125,078 6314

50 145 ZİLAN ÖNER 12F 11 21 5,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 1 3 0,25 21 53 7,75 124,030 6346

51 428 NESRİN YAVUZ 12E 4 16 0,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 2 4 1,00 17 40 7,00 123,870 6359

52 106 HASİLLNEP 12A 10 30 2,50 7 18 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 22 63 6,25 120,988 6496

53 405 NRGZ DMR 12F 5 11 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 7 -1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 13 28 6,00 119,848 6543

54 384 MEHMET KLKN 12E 7 17 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 14 41 3,75 111,760 6822

55 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 6 17 1,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 14 43 3,25 110,275 6854

56 109 EVİN IŞIK 12D 1 21 -4,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 2 4 1,00 13 46 1,50 104,538 6958

57 400 BERK ATA 12F 12 28 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 37 -6,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 6 -1,50 26 99 1,25 101,313 6984

58 333 DİLAN SEYİT 12B 23 12 20,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 26 29 18,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum) 65 448 520 7464

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,02 16,46 9,90 2,30 1,54 1,92 1,56 1,31 1,23 1,62 0,82 1,42 3,15 1,18 2,85 0,29 0,29 0,21 6,43 4,49 5,31 0,88 1,97 0,38 1,40 2,21 0,85 1,57 1,28 1,24 33,22 31,55 25,31 181,850

Okul Ortalaması 12,64 17,25 8,33 2,49 1,66 2,08 1,61 1,34 1,28 1,14 0,76 0,94 2,58 1,47 2,21 0,44 0,53 0,31 4,61 4,02 3,60 0,55 6,20 -1,00 2,38 4,51 1,26 1,49 4,15 0,45 29,93 41,89 19,46 164,060

KATILIMLAR

59 16 EVİN ÜNER   C 15 11 12,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 18 28 11,00

60 411 VEYSEL ERPOLAT 12D 6 26 -0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 10 3 9,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 1 4 0,00 21 53 7,75

61 0 ZÜMRETE KAPLAN 12D 8 31 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 21 55 7,25

62 0 RÜMEYSA TURĞUT 12B 9 14 5,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 12 31 4,25

63 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 6 31 -1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 15 54 1,50

64 0   0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 17 -1,25

65 110 MURAT ŞAHİN 12F 3 17 -1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 8 46 -3,50
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,75 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -1,25 0,72 2,48

Toplam: 120 3 17 -1,25 -1 8,62 17,93 23,52

TYT Fen aaaaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 12345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ    M SNAP 498   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,863 181,850 1 30 239 297 4115

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 2 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 8,25 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,28 1,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,75 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,75 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -1,25 0,72 2,48

Toplam: 120 30 46 18,50 15 8,62 17,93 23,52

TYT Türkçe AdccCcbACDEDecAdeB e eCB   b  e aAabDcac

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EabEAccECDBEDbbCbaBb     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik d       A  E     C                      

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 19 33

Türkçe 40 13 19 33

Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 6 25
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 2 60
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 1 67
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 1 0 50
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Denklem Çözme 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN ÜNER 16   C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 12,25 8,33 9,90

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,75 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -1,25 0,72 2,48

Toplam: 120 18 28 11,00 9 11,00 17,93 23,52

TYT Türkçe     CadcdbEDAEAAABCdBBC a  d  aa  E   eA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Fen aaaaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 11 38

Türkçe 40 15 11 38

Paragrafın Yapısı 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 2 38
Paragrafta Ana Düşünce 5 4 0 80
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 0 33
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT TARİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,118 181,850 3 45 354 424 5860

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 4 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 23 5,25 13 6,62 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 1,28 1,23

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,50 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,06 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,06 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 3,88 6,81 7,63

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 2,19 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,12 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,88 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,62 0,72 2,48

Toplam: 120 25 56 11,00 9 12,06 17,93 23,52

TYT Türkçe bdBbCcEddaEebaAdeB aeeCa e c  a EbEEaaaA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal cDeEAdbdCDB DAbCbaeAa    

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik c a               bC  a      a a        

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 23 28

Türkçe 40 11 23 28

Paragrafın Yapısı 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 6 25
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 2 60
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 0 67
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME 406 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,978 181,850 2 41 340 410 5756

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 4 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 6,62 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 1,28 1,23

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,50 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,06 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,06 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 3,88 6,81 7,63

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 2,19 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,12 -1,00 0,38

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,88 1,26 0,85

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 -0,62 0,72 2,48

Toplam: 120 23 47 11,25 9 12,06 17,93 23,52

TYT Türkçe   c acEAdDEDAbAdAcdeB aebD bd aadAEdbedd

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EaCEAa bCD   b  ba       

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik cEa   c bC E a     b                    

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaa aaaAA    aaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 22 30

Türkçe 40 12 22 30

Paragrafın Yapısı 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 3 38
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 3 20
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 4 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 4 33
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Ekler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Din ve İslam 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 13 10

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Sınıflandırma 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENAS 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,423 181,850 1 29 238 296 4078

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 4 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 6,62 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,06 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,06 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 3,88 6,81 7,63

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 2,19 3,60 5,31

Fizik 7 2 5 0,75 11 -1,12 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,88 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 -0,62 0,72 2,48

Toplam: 120 27 34 18,50 15 12,06 17,93 23,52

TYT Türkçe Aee EEAdaa  a    Cc c  AAd eDEDC  c     

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AECeED  dd      c        

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik e B A     C C   D E        bcc          

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aEadaEaaAAaaaaaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 11 28

Türkçe 40 11 11 28

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 1 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 1 67
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 2 20
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 2 1 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 3 25
Yazım Kuralları 3 1 0 33

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Temel Kavramlar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 2 5 29

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİCK GRİMES 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,640 181,850 4 47 380 450 6295

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 4 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 6,62 8,33 9,90

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,50 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,88 1,28 1,23

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,50 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,06 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,06 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 2 10 -0,50 -3 3,88 6,81 7,63

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 2,19 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,12 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,88 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,62 0,72 2,48

Toplam: 120 21 54 7,50 6 12,06 17,93 23,52

TYT Türkçe badcCaEedDEebEAbA  BBc   e c     AaaeDad

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal aaedAdcd Dec      c      

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik caa     Ab  DD beC      eA e d          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen badaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 18 28

Türkçe 40 11 18 28

Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 6 25
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 2 20
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 1 0 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 2 33
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 10 8

Tarih-1 5 1 4 20

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 9 13

Matematik-1 40 5 9 13

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 1 0 50
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 2 25
Denklem Çözme 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURAN 396 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,650 181,850 7 12 121 150 2233

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 40 39 30,25 25 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe AEBceaEcdDEDAbddeBC BddcEb b  aE AccDecA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal aeedAa ECDBEDA CeEBb     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik cEdE    cb                              

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aEadaECDaCaAeEdCADeE

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 19 40

Türkçe 40 16 19 40

Paragrafın Yapısı 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 4 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 2 40
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 2 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 5 17
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 1 4 20

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 3 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 9 55

Fizik 7 3 4 43

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARJİN ADIN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,523 181,850 2 2 53 59 1010

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 49 29 41,75 35 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe  EBEeadAdDEDAEAdABCccBCBEbbE Aa d EEb ac

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal c CEAB    BEDACCDEeA     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik         Ae      A ACB       EC          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaCDEaaAAcBaAabE

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

Paragrafın Yapısı 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 2 60
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 0 67
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 3 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 1 0 50
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 1 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Denklem Çözme 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 12 40

Fizik 7 1 6 14

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ORHAN 439 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,100 181,850 6 10 114 140 2079

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 38 33 29,75 25 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe AEBEe dAd EDeEAdABbe  CBEbA d aa AE  eeA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal       dE   E     EBb     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik     c D   BcDDba C C     AD EC          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaadeaCaAAbdaAaCE

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 2 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 1 40
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 1 67
Karma Dilbilgisi 2 2 0 100
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 2 16

Tarih-1 5 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Din ve İslam 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 2 25
Denklem Çözme 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ORAL 444 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,473 181,850 14 36 284 345 4774

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 11,55 8,33 9,90

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 24 37 14,75 12 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe AdB CacbdcED EddA bd  Ce        adEED aA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Matematik  cEcD    C aD  b   C    bAD EC        a 

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaabaaaDaaaAeaaaceaE

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 14 30

Türkçe 40 12 14 30

Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 5 13
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 1 40
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 3 1 75
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 2 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 1 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASİLLNEP 106 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,988 181,850 15 52 394 464 6496

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 11,55 8,33 9,90

Matematik-1 40 7 18 2,50 6 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 22 63 6,25 5 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe AEBbbDEceacbbcAcdcbaBcacacbbEdedEccbDbee

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Matematik dE bDBD bCd  b c a b A ec b d b c b cBcc

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen bbECaadbbdebAEeaAaac

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

Paragrafın Yapısı 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 4 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 4 20
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 0 6 0
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 1 0

TYT Matematik 40 7 18 18

Matematik-1 40 7 18 18

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 2 0
Denklem Çözme 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Dairede Alan 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 2 5 29

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİR 422 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,458 181,850 8 13 126 155 2285

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 6 0 6,00 15 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 36 30 28,50 24 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe dBeDEEAcEa E  b BC Be  AAAbcDEbCb ae d A

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AEe     bB     AaEDC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CE  A     CA                  E         

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen CEaaaEDcebaCbbbaDdaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 13 43

Türkçe 40 17 13 43

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 5 1 83
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 2 20
Ses Bilgisi 2 2 0 100
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 4 25
Yazım Kuralları 3 1 1 33

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 2 1 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 6 0 15

Matematik-1 40 6 0 15

Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 4 3 57

Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Kırılma ve Renk 1 1 0 100

Kimya 7 1 6 14

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Sınıflandırma 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİ ASLAN 386 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,405 181,850 4 5 84 100 1614

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 8 9 5,75 14 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 45 41 34,75 29 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe AEdEaaEdbcE  bAdABCaBBC  D b  a  AaEDeec

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal cDeEAcbECDc DA CaEBA     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik cEdE    cb E ba bCAd  C  e  EC          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aEadaECeaCaAeEdCADeb

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 15 40

Türkçe 40 16 15 40

Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 4 38
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 1 40
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 2 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 0 67
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 9 20

Matematik-1 40 8 9 20

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 2 25
Denklem Çözme 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 11 45

Fizik 7 3 4 43

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE KIRAÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,353 181,850 11 22 183 228 3204

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 33 41 22,75 19 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe AdeadEAd d  b   eC  B BAdAEe ED Ac  daEb

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AECcd  dbc  a  AeabeE DA 

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik aE DA B  BC                 cd B        

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen baadEEaEAdadabcCDcaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 14 33

Türkçe 40 13 14 33

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 1 20
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 4 38
Yazım Kuralları 3 1 1 33

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 0 50

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 0 50
Denklem Çözme 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 2 5 29

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Sınıflandırma 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ÖNAL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,853 181,850 1 1 37 41 738

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 13 6 11,50 29 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 54 31 46,25 39 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe  Edad bAdDEDAEAAA C BeC acbbEAaE AEEDbBA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal Ee EA     B D  CDaBA   b 

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik  EacD D  C E     CAC eC   D EC c     cBa

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen bdadadCaECdAeaBCADCE

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Paragrafın Yapısı 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 2 63
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 2 20
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 4 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 1 67
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 2 0 100
Cümle Öğeleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 6 33

Matematik-1 40 13 6 33

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Denklem Çözme 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 1 0

TYT Fen 20 10 10 50

Fizik 7 1 6 14

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 6 0 100

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN ASLAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,455 181,850 12 23 187 232 3248

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 32 35 23,25 19 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe AcecEEAc  e  b EaC   bBecAbbDEDd   abBde

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal A   E          ABEcC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CEc A     C C        b bd c b           

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen edaaEEaEedBCaDEaaAbB

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 17 30

Türkçe 40 12 17 30

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 2 67
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 2 40
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 4 38
Yazım Kuralları 3 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 1 24

Tarih-1 5 2 0 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 11 45

Fizik 7 2 5 29

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Organeller 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE GÜNER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,263 181,850 9 14 132 161 2382

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 6 0 6,00 15 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 36 33 27,75 23 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe edBE D c DED aAAedC eBCBEbbEEAaEdAEa baA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal   bbb     B D  Ce BA     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik            E     C C     A  EC          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaaDaaaAeEaaAaaE

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 14 50

Türkçe 40 20 14 50

Paragrafın Yapısı 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 2 40
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 2 67
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 2 2 0 100
Cümle Öğeleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 0 3 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 0 15

Matematik-1 40 6 0 15

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Denklem Çözme 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULUHTN HDY 421 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,898 181,850 3 3 55 62 1052

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 49 37 39,75 33 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe AdBEb    DEbbbAAeBCaaBCBEb EEbC EAadbecd

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDeEA  dCDa DA CDEBAB    

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik  E      bC E    ACACB    A BEC e      B 

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen acdaaaeDaacAecBdcaCc

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 2 63
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 2 60
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 4 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 0 67
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 0 25
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 2 0 50
Denklem Çözme 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSS ASLAN 95901 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,460 181,850 13 27 233 290 4019

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 31 44 20,00 17 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe ceebEaAca     e aCB a cAdAEeDEe   eacddb

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AdeeEDCdbdeADEabBEaC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CdeeAb                                  

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen CEadaEaEAAaCaDEaDdad

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 20 23

Türkçe 40 9 20 23

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 3 40
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 7 13
Yazım Kuralları 3 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 3 0 100
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 10 50

Fizik 7 3 4 43

Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Organeller 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Sınıflandırma 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA METE 413 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,618 181,850 5 8 105 129 1973

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 42 45 30,75 26 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe cBbbEaAadebEbdeEdd ddbBecAEADEDdAcDedcdA

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal Adeea CEb aAD aABEDC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CEB A  a  CAC      B       aE           

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen edabaabEebBCEDECbAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 24 38

Türkçe 40 15 24 38

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 4 33
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 2 40
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 4 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 12 40

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Organeller 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİNET DOĞAN 394 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,948 181,850 10 15 133 162 2402

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 15 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 11,55 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,71 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,90 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,15 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,69 6,81 7,63

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 6,23 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,00 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,00 1,26 0,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,83 0,45 1,24

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 3,83 0,72 2,48

Toplam: 120 35 29 27,75 23 28,28 17,93 23,52

TYT Türkçe  de EaAcaab    EBdB    AAAEdDED A abEcEA

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AECDa          ABEe      

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CEBcA       C     E                     

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen bdaaaaaaAbaCaaECaAaB

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 12 40

Türkçe 40 16 12 40

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 1 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 2 40
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 3 0 75
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 3 63
Yazım Kuralları 3 1 0 33

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Organeller 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
112 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,878 181,850 7 38 320 390 5364

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 12 3,00 8 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 4,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 4,61 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 21 33 12,75 11 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe  eD bb  adA bA     eBC e Ab          dad

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AEecE       D  AeEcC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik  E DA  a  C                             

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaaaaaaAAaaaaaaaAaB

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 12 15

Türkçe 40 6 12 15

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 2 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 2 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 0 0 0
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 2 13
Yazım Kuralları 3 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN SEYİT 333 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 8,21 8,33 9,90

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 26 29 18,75 16 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe ABeeEaAdEd  dA EBCB dCBAAAEAbEa bEDaEBdA

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Fen aaaaaaaaAAaaaaaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 2 67
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 3 40
Ses Bilgisi 2 1 0 50
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 2 0 100
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Yazım Kuralları 3 1 1 33

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMEL 443 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,185 181,850 9 44 352 422 5852

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 4,75 6,81 7,63

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 19 32 11,00 9 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe AdccCccAdDEb EAdA  B  C    Ec  Ea Eab cd

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal                Ce BA     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Fen aaaaaaabaaaAAbaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 14 33

Türkçe 40 13 14 33

Paragrafın Yapısı 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 5 25
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 2 20
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 1 33
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 1 12

Tarih-1 5 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKIN 400 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,795 181,850 2 17 141 174 2518

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 4 1,00 3 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 4,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 4,61 3,60 5,31

Fizik 7 2 5 0,75 11 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 31 18 26,50 22 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe cd DEb            d                     

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AE aE C        ABEbC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik bE DA B   C   c      A       A BBAD     

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen CbadEaabAAcCaDaCDAaB

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 4 5

Türkçe 40 2 4 5

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 1 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 10 50

Fizik 7 2 5 29

Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BUDAK 452 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,940 181,850 4 28 236 294 4055

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 4,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 4,61 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 30 48 18,00 15 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe cEBd DcAeDE AbAdABCceBC EebbdAdEcAaaebdd

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal   e A           Dba      

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik  a       C     cebAC  aa ADBEC        Bc

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaaaaaaAecaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 1 40
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 4 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 3 33
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 2 3 8

Tarih-1 5 1 1 20

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Din ve İslam 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 7 23

Matematik-1 40 9 7 23

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 3 0
Denklem Çözme 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BIÇAKÇI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,670 181,850 1 9 112 137 2055

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 4,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 4,61 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 38 31 30,25 25 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe ddcdCa   DEDbEAdAe a BaB    E eaEAaE bdA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDeEA  E D     CDEBA     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik    c  D   B  D   C C        EC          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaaaECaAeEaeAbCa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35

Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 6 25
Paragrafta Ana Düşünce 5 4 1 80
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 1 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 1 44

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Denklem Çözme 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN SOYVURAL 136 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,590 181,850 8 39 322 392 5380

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 4,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 4,61 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 24 42 13,50 11 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe Adb  ddcEdA d aaBacB CBAdba DcbddcDCEcad

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal d  e      e D  ABdDC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik                               cB d      

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaaaaaEAABaEcaaDbed

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 22 30

Türkçe 40 12 22 30

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 4 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 2 60
Ses Bilgisi 2 1 0 50
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 5 25
Yazım Kuralları 3 0 3 0

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 0 2 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Sınıflandırma 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİN KIZMAZ 123 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,010 181,850 6 35 282 342 4732

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 4,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 4,61 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 26 42 15,50 13 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe AEBc abAeDEDb cAe Cd eC EecbE aE  cabDed

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal a e   b        CDaBA     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik  EE    d  e        C     e  EC          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaeaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 4 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 1 20
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 3 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 2 33
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 2 0 100
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 4 16

Tarih-1 5 0 2 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR DİREKÇİ 388 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,933 181,850 5 34 278 338 4673

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 9 7,75 19 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 4,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 4,61 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 24 32 16,00 13 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe AE ceDbe DEDc   A             aa  E eDaA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EceEA       D  CcaeA     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik  d                A   a  AD E           

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaacaaaAAaBaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 9 25

Türkçe 40 10 9 25

Paragrafın Yapısı 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 2 38
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 1 20
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 0 33
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TURĞUT 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 8,21 8,33 9,90

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 12 31 4,25 4 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe dabbEaAaa   b b cCc e BAcAcA         BE 

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Fen aaaaaaaaAAaaaaaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 14 23

Türkçe 40 9 14 23

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 4 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 2 20
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 1 1 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 1 50
Yazım Kuralları 3 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEKİNE GÜNEŞ 131 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,275 181,850 10 55 418 488 6854

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 17 1,75 4 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 4,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 4,61 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 14 43 3,25 3 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe Acccb  bdcEbeaAeeB    C         bdad  aA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal  DbEAc   b     Cea A    d

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik c       b    b                          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen caaeedacaaaAAcaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 17 15

Türkçe 40 6 17 15

Paragrafın Yapısı 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 6 13
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 3 20
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 3 17
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZERDA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,985 181,850 3 26 220 273 3655

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 8,21 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,58 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,22 1,28 1,23

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,25 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 4,75 6,81 7,63

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 4,61 3,60 5,31

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -1,44 -1,00 0,38

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,27 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,38 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,21 0,72 2,48

Toplam: 120 29 35 20,25 17 15,83 17,93 23,52

TYT Türkçe ccD bdb EaA EbeE a e C A AEb EDdAE C dE 

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal cE D       d   ddEDC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CE      b C            D    E      C    

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen CacaaaebAbaaabdaaeaB

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 13 38

Türkçe 40 15 13 38

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 4 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 0 20
Ses Bilgisi 2 1 0 50
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 2 0 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 2 38
Yazım Kuralları 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 2 1 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL  ÖNER 397 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,210 181,850 7 43 351 421 5850

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 9 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 8,36 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,97 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 7,42 6,81 7,63

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,47 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,17 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,58 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,28 0,72 2,48

Toplam: 120 20 36 11,00 9 17,39 17,93 23,52

TYT Türkçe bdecCaEbCbEDAbAAABeBeedcEb    a c E     

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal E bEA ddC                

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Fen aaaaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 5 38
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 2 60
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 2 17
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN KAVAK 9 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,265 181,850 2 18 146 184 2629

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 9 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 8,36 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,28 1,23

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,28 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,97 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,42 6,81 7,63

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 2,00 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,47 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,17 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,58 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,28 0,72 2,48

Toplam: 120 37 42 26,50 22 17,39 17,93 23,52

TYT Türkçe baaEbaEAdDEDeEAdeBbcedCBE  bEAaE baEb ed

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDeEAceECD  DACCDEBA     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik            c     C C     A  c           

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 20 40

Türkçe 40 16 20 40

Paragrafın Yapısı 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 5 38
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 2 40
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 2 50
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 2 0 100
Cümle Öğeleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 0 67
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Denklem Çözme 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÖNAL 416 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,218 181,850 1 6 94 112 1724

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 9 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 8,36 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,28 1,23

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,28 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,97 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,42 6,81 7,63

Matematik-1 40 6 7 4,25 11 2,00 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,47 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,17 1,26 0,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,58 0,45 1,24

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,28 0,72 2,48

Toplam: 120 44 41 33,75 28 17,39 17,93 23,52

TYT Türkçe bEBECaEAb EbAcAAeBbaBdCBE bbEAaEc aE bdA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EbbEAdeECDB DA C E A     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik   ac     Cec D   C C e   b BE        d  

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaaaEaaAAcBadaCE

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

Paragrafın Yapısı 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 3 40
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 2 50
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 2 0 100
Cümle Öğeleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 0 67
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 7 15

Matematik-1 40 6 7 15

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Denklem Çözme 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KARACA 122 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,078 181,850 8 49 382 452 6314

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 9 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 24 3,00 8 8,36 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,97 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 0,25 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,42 6,81 7,63

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,47 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,17 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,58 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,28 0,72 2,48

Toplam: 120 20 49 7,75 6 17,39 17,93 23,52

TYT Türkçe deabEbdEbacEcbeEdbBeBacA       acEaecadA

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AdeeEDCdA         eCEaeAd

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Fen aaaaaaaaAAaaaaaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 24 23

Türkçe 40 9 24 23

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 3 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 5 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 2 40
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 3 0 75
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 0 4 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 1 0 100
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 3 25

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KALKAN 391 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,715 181,850 4 24 190 235 3297

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 9 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 8,36 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,28 1,23

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,28 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,97 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,25 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,42 6,81 7,63

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 2,00 3,60 5,31

Fizik 7 2 5 0,75 11 -1,47 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,17 1,26 0,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,58 0,45 1,24

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 0,28 0,72 2,48

Toplam: 120 35 46 23,50 20 17,39 17,93 23,52

TYT Türkçe AdBECabbCDEDAbAAABeaBedeEb bcbaEc aE edc

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDe AcAEde  cA Cc edB    

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik c  b Bb            b  d     Ed          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaECadaDaaaAAacCAaaE

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 2 60
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 3 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 4 17
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 1 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 1 33
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 0 25
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 12 40

Fizik 7 2 5 29

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL DONAT 389 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,578 181,850 3 21 172 215 3018

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 9 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 8,36 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,28 1,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,28 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,42 6,81 7,63

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 2,00 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,47 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,17 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,58 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,28 0,72 2,48

Toplam: 120 34 40 24,00 20 17,39 17,93 23,52

TYT Türkçe ABeDaEAdaeA Eb EadB abBAdAce deCAEa dedA

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal dE  EcC AeC D  ABcDC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CE D    c C                             

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaaaaaaAAaaabbaaAaB

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 19 40

Türkçe 40 16 19 40

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 3 1 75
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 4 33
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 1 40
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 7 13
Yazım Kuralları 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 1 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 1 0 100
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRÜ USLU 410 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 31 -1,75 -4 8,36 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,97 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 7,42 6,81 7,63

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 2,00 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,47 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,17 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,58 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,28 0,72 2,48

Toplam: 120 15 54 1,50 1 17,39 17,93 23,52

TYT Türkçe cccedacEab ddbabcaeedacAbdbAeacCbEb  Bcb

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AEb E Cdd                

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik              b  c c  A     a            

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaeaaaaAAaaabEaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 31 15

Türkçe 40 6 31 15

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 4 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 0 6 0
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 3 20
Ses Bilgisi 2 0 2 0
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 5 25
Yazım Kuralları 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Organeller 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CİHAN DİLBER 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,018 181,850 5 32 265 325 4510

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 9 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 8,36 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 1,28 1,23

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,28 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,42 6,81 7,63

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,00 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,47 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,17 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,58 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,28 0,72 2,48

Toplam: 120 26 36 17,00 14 17,39 17,93 23,52

TYT Türkçe A e cdAc a  b  EBdB a  dAcEADED cde EddA

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AEb E Cdd   D  AeEDC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaaaaaaAAaaaaaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 15 33

Türkçe 40 13 15 33

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 0 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 4 33
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 1 40
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 4 50
Yazım Kuralları 3 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Temel Kavramlar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BİÇEN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,640 181,850 6 42 344 414 5777

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 9 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 18 5,50 14 8,36 8,33 9,90

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,67 1,28 1,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,28 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,42 6,81 7,63

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,47 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,17 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,58 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,28 0,72 2,48

Toplam: 120 22 42 11,50 10 17,39 17,93 23,52

TYT Türkçe Aeb aE  aa  d b  b  cbBAAAaeDEbCAd  acdb

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal Adeea CEA bAD  AcaDd     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Fen aaaaaaaaAAaaaDaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 18 25

Türkçe 40 10 18 25

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 3 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 0 40
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 5 25
Yazım Kuralları 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 1 0 100
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ASLAN 43 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,233 181,850 2 20 169 210 2981

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 6 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 4,33 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,12 1,28 1,23

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,46 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,08 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 0,96 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 16 6 14,50 73 7,29 6,81 7,63

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 2,40 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,42 -1,00 0,38

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,04 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,25 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 15 -0,75 -4 -0,12 0,72 2,48

Toplam: 120 35 42 24,50 20 13,50 17,93 23,52

TYT Türkçe AeeeEdAaEa  b   Bdeed BAAAEcDEbd daeEcEb

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AEeecDCEdBabD  ABEDCE DAB

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik     b       C    e          E           

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen eceedaa  ABaaaaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 3 40
Ses Bilgisi 2 1 0 50
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 4 50
Yazım Kuralları 3 0 2 0

TYT Sosyal 25 16 6 64

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 1 33
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 0 75

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 15 15

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN IŞIK 109 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
104,538 181,850 4 56 424 494 6958

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 6 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 21 -4,25 -11 4,33 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,12 1,28 1,23

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,46 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,08 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 0,96 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 7,29 6,81 7,63

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -1,42 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,04 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,25 0,45 1,24

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 -0,12 0,72 2,48

Toplam: 120 13 46 1,50 1 13,50 17,93 23,52

TYT Türkçe eaaaadba e  d    ae    b d d  Dd ceb  ae

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AcebEaCddB   E  eccCEae e

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Fen a a aaabAAaaEcaaaAaB

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 21 3

Türkçe 40 1 21 3

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 3 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 0 5 0
Paragrafta Ana Düşünce 5 0 3 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 4 13
Yazım Kuralları 3 0 2 0

TYT Sosyal 25 7 12 28

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 3 0

TYT Fen 20 5 13 25

Fizik 7 0 5 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN BİÇEN 417 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,575 181,850 3 48 381 451 6297

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 6 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 17 2,75 7 4,33 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,12 1,28 1,23

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,46 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,08 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,96 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,29 6,81 7,63

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 2,40 3,60 5,31

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -1,42 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,04 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,25 0,45 1,24

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 -0,12 0,72 2,48

Toplam: 120 20 47 8,25 7 13,50 17,93 23,52

TYT Türkçe ddccaabeeDEcebAbABbBBea                e

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EebdAcdECDcbeACdbEdb     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik c          cc                           

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaCeaaaaaaAAaaaADaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 17 18

Türkçe 40 7 17 18

Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 6 25
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 3 20
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 1 0 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 12 32

Tarih-1 5 2 3 40

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 2 33
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve İslam 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 1 6 14

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ARAS 83 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,813 181,850 1 7 103 126 1930

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 6 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 4,33 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,12 1,28 1,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,46 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,08 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 0,96 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 14 10 11,50 58 7,29 6,81 7,63

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,40 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,42 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,04 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,25 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5 -0,12 0,72 2,48

Toplam: 120 42 41 31,75 26 13,50 17,93 23,52

TYT Türkçe AEBECbEAdbEDdEAbABbBdBCB a EE  ccAaaeeBA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal cDCEABbECeBaDAdCedBcabD E

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik  E cD D                                 

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaaaaaaAAaaaAa a

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

Paragrafın Yapısı 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 4 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 4 1 80
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 3 1 75
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 3 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 14 10 56

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 1 67
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 2 25
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 16 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL ERPOLAT 411 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 6 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 26 -0,50 -1 4,33 8,33 9,90

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,67 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,12 1,28 1,23

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,46 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,08 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,96 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 2 9 -0,25 -1 7,29 6,81 7,63

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 2,40 3,60 5,31

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -1,42 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,04 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,25 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 15 -0,75 -4 -0,12 0,72 2,48

Toplam: 120 21 53 7,75 6 13,50 17,93 23,52

TYT Türkçe caebEEdacdea   Ecba  ddcbeEAb   dacCbabb

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AbeedcbEb ec             

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CEB AcebABCACA                          

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen a aaaaaaAAaaaaaa Aaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 26 15

Türkçe 40 6 26 15

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 4 33
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 4 20
Ses Bilgisi 2 0 2 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 6 13
Yazım Kuralları 3 0 2 0

TYT Sosyal 25 2 9 8

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 0 50
Denklem Çözme 2 2 0 100
Sayı ve Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 15 15

Fizik 7 0 6 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 0 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRETE KAPLAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 6 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 31 0,25 1 4,33 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,67 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,12 1,28 1,23

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,46 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,08 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,96 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,29 6,81 7,63

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 2,40 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,42 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,04 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,25 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,12 0,72 2,48

Toplam: 120 21 55 7,25 6 13,50 17,93 23,52

TYT Türkçe dcBaCaEcaDdbAbdbcBdaBeba ceccda*ddadaDad

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDeaABdECcBE AC          

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik   a    a          c                     

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 31 20

Türkçe 40 8 31 20

Paragrafın Yapısı 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 5 38
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 3 40
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 4 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 5 17
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 2 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 0 67
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVNKESKİN 414 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,553 181,850 4 19 168 207 2960

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,71 6,81 7,63

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,56 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 36 46 24,50 20 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe daaDEaeaEaeabdbadCBeeCaAAAEADEDbAaDdEcdd

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AEbDEDe ABCA   cBEDCd eAe

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CE                                      

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaaaaaaAAaaaaaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 4 33
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 3 40
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Ekler 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Yazım Kuralları 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 1 0 100
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 2 25

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN SONĞUR 128 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,655 181,850 6 31 259 319 4452

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 18 7 16,25 81 8,71 6,81 7,63

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 2,56 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 31 54 17,50 15 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe bbcECccAbedeb cAeBbceBCda eE badbddaDeee

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDeEABbbCDBEDdeCDEBABAcCd

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik c       b d                             

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aaaaaaacbCBAAadaeeaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 28 23

Türkçe 40 9 28 23

Paragrafın Yapısı 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 6 25
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 2 60
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 5 17
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 18 7 72

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 1 67
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,075 181,850 2 11 115 141 2081

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,71 6,81 7,63

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 2,56 3,60 5,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 39 34 30,50 25 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe AEdcCacAdDEabbAdABCc  CBEbbEd  a  E DedA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDCEA  dCD     CDaBA     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik eEE     b   D     AC                    

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen DEEaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 16 43

Türkçe 40 17 16 43

Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 3 5 38
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 1 40
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 2 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 3 1 50
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 5 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Olasılık 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 3 4 43

Kırılma ve Renk 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KLKN 384 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,760 181,850 12 54 417 487 6822

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 17 2,75 7 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 8,71 6,81 7,63

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 2,56 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 14 41 3,75 3 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe baD dddE   c e   dB a  bbAa  E abEa Edd 

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal A e aaC  e     Aea  d    

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik      c                                  

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaaaaaaAAaaEbaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 17 18

Türkçe 40 7 17 18

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 3 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 4 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 0 40
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 4 25
Yazım Kuralları 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 3 7 12

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ASLAN 448 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,775 181,850 8 37 307 376 5162

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 13 7,75 19 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,71 6,81 7,63

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 22 31 14,25 12 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe   eECabAeDE AEAdA bcB a           dEbaad

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDa A d aD     CbEBAB    

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Fen ad baa caaaAAa aeaa 

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 13 28

Türkçe 40 11 13 28

Paragrafın Yapısı 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 0 20
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 1 0 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 3 17
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 3 1 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 1 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 0 25
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 14 10

Fizik 7 0 5 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 4 0

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN YAVUZ 428 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,870 181,850 11 51 385 455 6359

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 16 0,00 0 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 8,71 6,81 7,63

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,56 3,60 5,31

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 17 40 7,00 6 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe dcbbEd  da  d    a BBb e A     db a cc  

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal bde a  db eAD  ABabCE    

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CE         A  a                         

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aa  aaaaAAaaaaaabAaB

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 16 10

Türkçe 40 4 16 10

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 3 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 3 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 0 0 0
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 1 1 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 1 1 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 3 13
Yazım Kuralları 3 0 2 0

TYT Sosyal 25 6 9 24

Tarih-1 5 0 4 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Temel Kavramlar 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 14 20

Fizik 7 0 5 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN  YELBOĞA 119 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,315 181,850 9 40 332 402 5600

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 8,71 6,81 7,63

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 22 39 12,25 10 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe AdcECeEAbeEbAa b      CcabdbEbeEabdd baA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDbEABAEeD               

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Fen aaaaaaaaaaaAAaaaAaa 

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 21 28

Türkçe 40 11 21 28

Paragrafın Yapısı 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 5 25
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 2 20
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 5 17
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 2 0 100
Cümle Öğeleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 4 1 80

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 1 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 16 15

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SE ER ASLAN 114 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,513 181,850 5 25 213 266 3615

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,71 6,81 7,63

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 30 34 21,50 18 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe bEcECecAebEDAEA ABbe  aBa  d Aaa AEEDeaA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal a eEAd   Dd D bCaaBABAD d

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Fen  a  aaaDa aeAaaac   

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Paragrafın Yapısı 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 0 60
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 3 1 75
Fiilimsiler 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 2 67
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 2 40

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 0 75
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 11 10

Fizik 7 0 4 0

Kırılma ve Renk 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ IŞIK 435 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,695 181,850 3 16 138 171 2473

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,71 6,81 7,63

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,56 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 36 33 27,75 23 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe AeeDEbAc    E   BCB B abdA ADED A aeEcdA

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AECDcDCEAde D BABdDC     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik Cb     C                                

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaaaaaaAAaaaaaaaAaa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 11 43

Türkçe 40 17 11 43

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 1 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 2 67
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 3 40
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 3 1 75
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 4 50
Yazım Kuralları 3 1 0 33

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 1 0 100
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİMŞEK  HEDİYE 138 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,895 181,850 10 46 362 432 5985

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 17 5,75 14 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 8,71 6,81 7,63

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 20 39 10,25 9 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe AcaD ced    E   dC  cb cdAabDEcCAba ccE 

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal A eDE CEcc    eAdbeCddD d

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Fen   a aaaaAAaaaaaa  a 

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 17 25

Türkçe 40 10 17 25

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 2 2 50
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 4 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 1 20
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 6 25
Yazım Kuralları 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 2 25

TYT Fen 20 2 12 10

Fizik 7 0 4 0

Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 0 0
Sınıflandırma 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,763 181,850 1 4 63 70 1132

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,71 6,81 7,63

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 2,56 3,60 5,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 47 31 39,25 33 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe AEBECDEACDbb   e         eba baEEAEEDDBA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal EDCEAdAEC    A  DaBb     

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik AEEEeBcaACdE   c CAC         a          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen DEEaaaaaaaaAAaaaAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 8 48

Türkçe 40 19 8 48

Paragrafın Yapısı 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 1 63
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 1 40
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 3 0 75
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 0 67
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 5 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 1 0 33
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve İslam 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

Olasılık 1 1 0 100
Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 2 1 1 50
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 1 1 25
Denklem Çözme 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 3 4 43

Kırılma ve Renk 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL ORAK 412 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,615 181,850 7 33 268 328 4541

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 12 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 8,44 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,75 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,81 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,67 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,71 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,71 6,81 7,63

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,56 3,60 5,31

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,90 -1,00 0,38

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,19 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 -0,35 0,45 1,24

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 -0,06 0,72 2,48

Toplam: 120 25 32 17,00 14 18,79 17,93 23,52

TYT Türkçe cE caDbdeDcDbaAdA  a  C    b     AEEb aA

Cevap Anahtarı B AEBECDEACDEDAEAAABCBBBCBEDAEEACEEAEEDDBA

TYT Sosyal E edA dEC      CDEeA    E

Cevap Anahtarı B EDCEABAECDBEDACCDEBABADCE

TYT Matematik                              C          

Cevap Anahtarı B AEEEDBDCACBEDDCDACACBACBDADBECABDBCDABBE

TYT Fen aa aaaaDaaaAAa aAaaa

Cevap Anahtarı B DEECDECDECBAAEBCADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 14 28

Türkçe 40 11 14 28

Paragrafın Yapısı 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 5 1 1 20
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 0 67
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 2 2 40

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Olasılık 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Dairede Alan 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 14 20

Fizik 7 0 6 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ATA 400 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
101,313 181,850 3 57 425 495 6984

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 4 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 2,94 8,33 9,90

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,19 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,28 1,23

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,50 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,06 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 -1,25 -25 -0,38 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 10 15 6,25 31 3,81 6,81 7,63

Matematik-1 40 3 37 -6,25 -16 -2,42 3,60 5,31

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -1,31 -1,00 0,38

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,06 1,26 0,85

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,69 0,45 1,24

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 -2,06 0,72 2,48

Toplam: 120 26 99 1,25 1 2,88 17,93 23,52

TYT Türkçe AabadaAaabAcbdDEcdBedeBAbdbADdbCddebcaEb

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal AEbDEDeEAcebeaBcdEcCcdbcc

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik CdeedcBabcdeedcbabcdeeeedcbabcdedcbaBcde

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen Cbabcdedcbaaabcdeedc

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 28 30

Türkçe 40 12 28 30

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 1 5 17
Paragrafta Ana Düşünce 5 3 2 60
Ses Bilgisi 2 0 2 0
Sözcük Yapısı 2 0 2 0
Cümle Öğeleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Ekler 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 6 25
Yazım Kuralları 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 10 15 40

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 1 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 1 0 100
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 4 0

TYT Matematik 40 3 37 8

Matematik-1 40 3 37 8

Temel Kavramlar 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 2 0
Denklem Çözme 2 0 2 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 4 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 1 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Dairede Alan 1 0 1 0

TYT Fen 20 1 19 5

Fizik 7 1 6 14

Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ŞAHİN 110 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 17 -1,25 -3 2,94 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,19 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,44 1,28 1,23

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,50 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,06 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,38 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 3,81 6,81 7,63

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -1,31 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,06 1,26 0,85

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,69 0,45 1,24

TYT Fen 20 2 16 -2,00 -10 -2,06 0,72 2,48

Toplam: 120 8 46 -3,50 -3 2,88 17,93 23,52

TYT Türkçe  B   a aE  ccb   dc d de     be ca d Bdb

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal Ade E C  ddbeceedccd     

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Fen aaaa aaaAAaaaaaaa aa

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 17 8

Türkçe 40 3 17 8

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 0 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 5 0 4 0
Ses Bilgisi 2 1 1 50
Sözcük Yapısı 2 0 0 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 0 4 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 2 13
Yazım Kuralları 3 0 2 0

TYT Sosyal 25 3 13 12

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

TYT Fen 20 2 16 10

Fizik 7 0 6 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NRGZ DMR 405 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,848 181,850 2 53 396 466 6543

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 4 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 11 2,25 6 2,94 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,19 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,44 1,28 1,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,50 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,06 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 -0,38 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 3,81 6,81 7,63

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 -2,42 3,60 5,31

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,31 -1,00 0,38

Kimya 7 1 4 0,00 0 -0,06 1,26 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,69 0,45 1,24

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 -2,06 0,72 2,48

Toplam: 120 13 28 6,00 5 2,88 17,93 23,52

TYT Türkçe  d e E d    b    CeeB  eAc    D  da    b

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal  E D D         A  DCd   c

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik    a       A               aa           

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaaaaaaA  aaba     

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 11 13

Türkçe 40 5 11 13

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 0 2 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 2 0 33
Paragrafta Ana Düşünce 5 0 2 0
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 0 1 0
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 1 2 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 2 25
Yazım Kuralları 3 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 2 24

Tarih-1 5 2 0 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 0 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 0 0 0
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 0 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 1 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Temel Kavramlar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 0 0
Denklem Çözme 2 1 0 50
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 12 5

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Sınıflandırma 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT LACİVERT DENEME (1.Oturum)

MARDİN / MİDYAT / GERÇÜŞ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ÖNER 145 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,030 181,850 1 50 384 454 6346

Puanı Hesaplanan: 57 428 498 7022

Katılımlar: 4 65 448 520 7464

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 2,94 8,33 9,90

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,19 2,08 1,92

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,28 1,23

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 -0,50 0,94 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,06 2,21 2,85

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 -0,38 0,31 0,21

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 3,81 6,81 7,63

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 -2,42 3,60 5,31

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -1,31 -1,00 0,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,06 1,26 0,85

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,69 0,45 1,24

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 -2,06 0,72 2,48

Toplam: 120 21 53 7,75 6 2,88 17,93 23,52

TYT Türkçe AaDbEbAb    b   cCBBB aebedeebeebEaCcBdc

Cevap Anahtarı A ABDDEEAEECAEEADEBCBBBCBAAAEADEDCAEDCEBEA

TYT Sosyal A dbEcCEb be  dAdaeCcde B

Cevap Anahtarı A AECDEDCEABCADEBABEDCECDAB

TYT Matematik aa a     e      e                       

Cevap Anahtarı A CEBDADBCABCACADCDDEBCACDBDEEEAEBBADCBDBA

TYT Fen aaaa aaaAAaaaaa aA a

Cevap Anahtarı A CEDCEEDEAABCEDECDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 21 28

Türkçe 40 11 21 28

Sözcük ve Söz Öbeklerının Anlamı 4 1 3 25
Cümle Anlamı ve Yorumu 6 4 2 67
Paragrafta Ana Düşünce 5 2 3 40
Ses Bilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 2 1 0 50
Cümle Öğeleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 4 1 3 25
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 1 7 13
Yazım Kuralları 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’İ Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni 1 0 1 0
Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Yer’in İç Yap, Levha Har. ve Etkileri, Jeolojik Z., Kayaçlar 1 1 0 100
İklim Bilgisi - Atmosfer - Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus, Yerleşme, Şehirler, Göçler 1 0 1 0
Karstik bölge ve yerşekilleri, Göller 1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 2 25

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Temel Kavramlar 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çar. Ay. ve E.B.O.B -E.K.O.K 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran - Orantı Ortalama Alma 2 0 1 0
Denklem Çözme 2 0 0 0
Sayı ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgen-Dörtgen ve Çokgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 14 15

Fizik 7 0 6 0

Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Organeller 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Sınıflandırma 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz/Eşeyli Üreme 1 0 1 0
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