
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin MİDYAT GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ ALTIN KARMA TYT 1 50594 2482 1034 71

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.49 12.30 16.41 2.80 1.15 2.51 1.67 1.72 1.24 1.37 1.02 1.12 2.34 1.10 2.07 0.33 0.36 0.24 6.47 4.82 5.26 0.94 1.76 0.50 1.28 1.01 1.02 0.96 1.16 0.67 37.34 26.05 30.83 202.639
Okul Ortalaması 17.35 14.58 13.71 2.92 1.39 2.57 1.97 1.63 1.56 1.27 1.11 0.99 2.37 1.42 2.01 0.37 0.54 0.23 3.99 3.28 3.17 0.42 1.14 0.14 0.73 0.69 0.56 0.69 0.66 0.52 31.70 25.92 25.23 184.079

1 261 - İLKE NAZ MEMİŞ 12 / A 33 2 32.50 3 0 3.00 2 1 1.75 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 10 2 9.50 1 2 0.50 4 1 3.75 2 0 2.00 62.00 8.00 60.00 299.800 4006 68 38 1
2 452 - İREM BUDAK 12 / B 28 9 25.75 3 0 3.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 3 1 2.75 0 0 0.00 11 0 11.00 3 1 2.75 2 0 2.00 4 0 4.00 55.00 12.00 52.00 273.125 7062 128 78 2
3 415 - DİLANNN 12 / F 26 6 24.50 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 1 0 1.00 6 0 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 7.00 49.25 264.400 8387 153 92 3
4 132 - SEMANUR ÖNAL 12 / A 24 14 20.50 4 1 3.75 0 1 -0.25 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 13 1 12.75 0 5 -1.25 4 3 3.25 2 2 1.50 54.00 27.00 47.25 257.325 9587 176 111 4
5 416 - EDANUR ÖNAL 12 / C 25 14 21.50 5 0 5.00 4 1 3.75 1 1 0.75 4 1 3.75 0 0 0.00 9 5 7.75 0 1 -0.25 0 2 -0.50 4 0 4.00 52.00 25.00 45.75 252.625 10381 199 131 5
6 353 - ZEHRA 12 / F 26 9 23.75 5 0 5.00 4 0 4.00 4 1 3.75 5 0 5.00 2 0 2.00 5 2 4.50 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 49.00 15.00 45.25 251.025 10692 206 135 6
7 439 - BERFİN ORHAN 12 / A 20 11 17.25 4 0 4.00 1 1 0.75 1 0 1.00 4 1 3.75 0 0 0.00 11 1 10.75 1 1 0.75 2 0 2.00 4 0 4.00 48.00 15.00 44.25 247.650 11352 219 146 7
8 9 - CANAN KAVAK 12 / C 24 11 21.25 4 1 3.75 5 0 5.00 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 7 2 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47.00 15.00 43.25 244.275 12043 242 164 8
9 354 - ZUHAL ORAK 12 / F 22 5 20.75 5 0 5.00 3 0 3.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 6.00 41.50 238.625 13251 271 183 9

10 430 - REMZİYE KIRAÇ 12 / A 21 7 19.25 3 1 2.75 2 1 1.75 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 10 3 9.25 1 1 0.75 2 1 1.75 3 1 2.75 45.00 15.00 41.25 237.400 13530 287 197 10
11 0 - İREM 12 / E 26 11 23.25 4 1 3.75 3 2 2.50 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 6 8 4.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 46.00 23.00 40.25 234.125 14265 299 205 11
12 0 - MEHMET BIÇAKÇI 12 / B 21 13 17.75 4 1 3.75 2 1 1.75 2 1 1.75 2 1 1.75 0 0 0.00 10 1 9.75 1 2 0.50 2 3 1.25 2 0 2.00 46.00 23.00 40.25 234.100 14276 303 209 12
13 387 - CANER YAVUZ 12 / F 22 7 20.25 5 0 5.00 3 1 2.75 4 1 3.75 4 0 4.00 1 1 0.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 10.00 39.50 231.900 14844 322 219 13
14 413 - ZEHRA METE 12 / A 23 16 19.00 4 1 3.75 2 3 1.25 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 5 7 3.25 1 3 0.25 4 0 4.00 1 2 0.50 47.00 33.00 38.75 229.525 15451 343 229 14
15 421 - HEDİYE ULU 12 / A 23 13 19.75 3 2 2.50 3 0 3.00 3 0 3.00 2 2 1.50 0 0 0.00 7 7 5.25 2 2 1.50 1 1 0.75 2 2 1.50 46.00 29.00 38.75 229.250 15513 350 233 15
16 333 - DİLAN SEYİT 12 / B 19 17 14.75 4 0 4.00 1 2 0.50 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 6 1 5.75 2 1 1.75 1 1 0.75 5 0 5.00 43.00 25.00 36.75 222.900 17257 405 262 16
17 444 - FATMA ORAL 12 / A 20 12 17.00 3 0 3.00 1 0 1.00 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 15 7 13.25 0 2 -0.50 0 2 -0.50 0 2 -0.50 44.00 28.00 37.00 222.775 17296 409 266 17
18 119 - ROJİN YELBOĞA 12 / E 27 6 25.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 8.00 36.00 219.850 18103 434 282 18
19 8 - BÜŞRA TURAN 12 / E 24 10 21.50 5 0 5.00 3 2 2.50 3 0 3.00 3 1 2.75 1 0 1.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 14.00 35.50 218.475 18509 453 292 19
20 43 - BURAK ASLAN 12 / D 23 12 20.00 4 1 3.75 4 1 3.75 2 1 1.75 4 1 3.75 3 1 2.75 2 2 1.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 1 0 1.00 40.00 20.00 35.00 216.850 18978 470 303 20
21 85 - ENES ASLAN 12 / F 23 8 21.00 3 2 2.50 2 3 1.25 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 6 3 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 20.00 35.00 216.375 19125 477 308 21
22 73 - ALIOSMAN 12 / C 19 15 15.25 4 1 3.75 2 2 1.50 3 0 3.00 4 0 4.00 2 0 2.00 4 1 3.75 0 1 -0.25 0 1 -0.25 2 1 1.75 38.00 22.00 32.50 208.600 21386 532 329 22
23 123 - NURŞİN KIZMAZ 12 / B 23 13 19.75 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 4 2 3.50 1 5 -0.25 4 1 3.75 1 0 1.00 38.00 25.00 31.75 205.625 22321 562 344 23
24 389 - KOZA 12 / C 20 14 16.50 4 1 3.75 4 1 3.75 1 1 0.75 1 0 1.00 1 0 1.00 3 3 2.25 1 2 0.50 2 0 2.00 0 0 0.00 36.00 22.00 30.50 201.825 23484 604 363 24
25 394 - ZZZ*T 12 / A 17 13 13.75 4 0 4.00 2 2 1.50 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 9 3 8.25 2 2 1.50 0 2 -0.50 1 1 0.75 36.00 24.00 30.00 199.800 24143 625 376 25
26 392 - YUSUFASLAN 12 / C 21 15 17.25 4 1 3.75 3 1 2.75 2 0 2.00 3 0 3.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 17.00 29.75 199.325 24289 635 383 26
27 117 - ŞİLAN ASLAN 12 / A 17 12 14.00 3 2 2.50 0 2 -0.50 1 2 0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 7 3 6.25 2 1 1.75 5 0 5.00 1 1 0.75 36.00 25.00 29.75 199.125 24362 640 387 27
28 12 - CİHAN DİLBER 12 / C 19 17 14.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 0 3.00 3 0 3.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 20.00 28.00 193.650 26121 714 417 28
29 14900 - UFUK BABA 12 / G 17 18 12.50 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 25.00 27.75 192.700 26395 728 424 29
30 178 - ZINAR İPEK 12 / E 26 12 23.00 1 4 0.00 2 3 1.25 1 4 0.00 0 5 -1.25 1 4 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 28.00 28.00 192.400 26509 734 428 30
31 428 - NESRİN YAVUZZ 12 / E 18 9 15.75 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 2 1 1.75 1 1 0.75 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 13.00 26.75 189.200 27572 765 446 31
32 31 - MAZLUM CENGİZ 12 / E 30 1 29.75 0 4 -1.00 1 4 0.00 0 3 -0.75 0 4 -1.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 16.00 27.00 188.825 27725 771 452 32
33 442 - DENİZ BİÇEN 12 / E 18 9 15.75 4 1 3.75 3 2 2.50 3 0 3.00 2 2 1.50 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 14.00 26.50 188.525 27819 776 456 33
34 448 - MELEK ASLAN 12 / E 17 9 14.75 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 3 1 2.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 12.00 26.00 186.850 28350 793 465 34
35 422 - İLKNUR DEMİR 12 / A 24 10 21.50 3 2 2.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 5 -0.25 2 3 1.25 0 3 -0.75 33.00 28.00 26.00 186.250 28563 808 476 35
36 438 - VEYSİ ASLAN 12 / A 18 22 12.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 3 -0.75 3 2 2.50 0 0 0.00 1 0 1.00 2 4 1.00 3 1 2.75 1 4 0.00 35.00 39.00 25.25 184.500 29155 833 486 36
37 406 - RAHİME MUTLU 12 / F 19 17 14.75 2 3 1.25 3 2 2.50 2 1 1.75 2 1 1.75 0 0 0.00 4 6 2.50 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 33.00 32.00 25.00 183.275 29543 852 495 37
38 407 - RÜMEYSA TURĞUT 12 / B 21 12 18.00 0 3 -0.75 1 3 0.25 1 1 0.75 3 1 2.75 0 0 0.00 6 6 4.50 1 3 0.25 0 2 -0.50 0 2 -0.50 33.00 33.00 24.75 181.900 29989 867 502 38
39 388 - PINAR DİREKÇİ 12 / B 12 19 7.25 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 11 3 10.25 1 2 0.50 1 2 0.50 1 2 0.50 32.00 30.00 24.50 181.550 30110 877 509 39
40 446 - İDRİS ALTUN 12 / F 16 8 14.00 5 0 5.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 2 3 1.25 0 0 0.00 3 9 0.75 1 2 0.50 1 2 0.50 1 2 0.50 31.00 27.00 24.25 180.975 30280 893 516 40
41 0 - RENAS 12 / B 12 11 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 5 8.75 0 4 -1.00 3 1 2.75 4 1 3.75 29.00 22.00 23.50 178.100 31254 943 531 41
42 128 - CANAN SONĞUR 12 / E 18 19 13.25 3 2 2.50 1 3 0.25 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 25.00 22.75 176.025 31890 966 541 42
43 412 - VEYSEL ORAK 12 / E 17 8 15.00 3 0 3.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 26.00 14.00 22.50 174.925 32216 981 548 43
44 391 - ŞEY A KALKAN 12 / C 20 18 15.50 3 1 2.75 4 1 3.75 1 0 1.00 1 4 0.00 1 1 0.75 2 3 1.25 0 1 -0.25 0 3 -0.75 0 5 -1.25 31.00 36.00 22.00 173.125 32835 1017 563 44
45 400 - EMİNE AKIN 12 / B 11 13 7.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 6 6 4.50 0 3 -0.75 3 2 2.50 2 0 2.00 29.00 30.00 21.50 171.875 33221 1042 574 45
46 112 - SEVE ÇELİK 12 / B 11 20 6.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 9 2 8.50 1 2 0.50 1 2 0.50 1 2 0.50 29.00 30.00 21.50 171.650 33306 1054 581 46
47 434 - SİMGEGÜNER 12 / A 16 11 13.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 2 1 1.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 6 1 5.75 0 0 0.00 2 1 1.75 0 1 -0.25 26.00 18.00 21.50 171.200 33458 1065 587 47
48 102 - RAMAZAN BENEK 12 / E 14 24 8.00 4 1 3.75 4 1 3.75 1 4 0.00 3 2 2.50 2 3 1.25 3 5 1.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 31.00 41.00 20.75 169.575 33979 1089 596 48
49 105 - ZEYNP BİLİK 12 / C 15 4 14.00 3 2 2.50 1 2 0.50 1 2 0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 11.00 20.25 167.450 34595 1125 614 49
50 83 - SUDE AR*S 12 / D 17 20 12.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 5 -1.25 2 3 1.25 3 1 2.75 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 34.00 18.50 161.800 36410 1209 642 50
51 144 - ZEHRA BİÇEN 12 / C 13 13 9.75 3 2 2.50 1 1 0.75 2 1 1.75 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 22.00 18.00 17.50 158.525 37426 1271 668 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin MİDYAT GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ ALTIN KARMA TYT 1 50594 2482 1034 71

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.49 12.30 16.41 2.80 1.15 2.51 1.67 1.72 1.24 1.37 1.02 1.12 2.34 1.10 2.07 0.33 0.36 0.24 6.47 4.82 5.26 0.94 1.76 0.50 1.28 1.01 1.02 0.96 1.16 0.67 37.34 26.05 30.83 202.639
Okul Ortalaması 17.35 14.58 13.71 2.92 1.39 2.57 1.97 1.63 1.56 1.27 1.11 0.99 2.37 1.42 2.01 0.37 0.54 0.23 3.99 3.28 3.17 0.42 1.14 0.14 0.73 0.69 0.56 0.69 0.66 0.52 31.70 25.92 25.23 184.079

52 414 - BERİVANKESKİN 12 / E 17 21 11.75 1 4 0.00 1 4 0.00 2 3 1.25 4 1 3.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 34.00 16.50 154.950 38530 1335 688 52
53 435 - SEVGİ IŞI K 12 / E 15 17 10.75 2 3 1.25 1 4 0.00 0 1 -0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 2 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 31.00 15.25 150.675 39693 1423 723 53
54 386 - NURİ 12 / A 15 20 10.00 2 3 1.25 3 1 2.75 1 2 0.50 3 0 3.00 0 0 0.00 3 12 0.00 0 7 -1.75 0 3 -0.75 1 5 -0.25 28.00 53.00 14.75 149.150 40156 1447 730 54
55 111 - MARYA SOYORAL 12 / C 12 15 8.25 3 1 2.75 2 2 1.50 0 3 -0.75 2 2 1.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 23.00 13.25 144.225 41470 1569 762 55
56 17 - HEVİDAR AVCI 12 / E 12 27 5.25 3 2 2.50 4 1 3.75 1 4 0.00 2 3 1.25 0 5 -1.25 2 7 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 44.00 13.00 143.650 41604 1585 773 56
57 420 - HAYAT TARİ 12 / C 14 18 9.50 2 3 1.25 1 3 0.25 0 0 0.00 1 2 0.50 1 1 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 26.00 12.50 141.450 42171 1644 792 57
58 145 - ZİLAN ÖNER 12 / F 14 18 9.50 2 1 1.75 2 3 1.25 0 3 -0.75 1 4 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 29.00 11.75 139.000 42747 1708 810 58
59 410 - ŞÜKRÜ USLU 12 / C 10 25 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 2 6 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 37.00 10.75 136.125 43374 1758 824 59
60 110 - MEHMET ŞAHİN 12 / F 8 16 4.00 3 2 2.50 2 3 1.25 3 2 2.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 2 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 30.00 10.50 135.200 43571 1784 838 60
61 402 - KAPLAN FARUK 12 / E 3 5 1.75 4 1 3.75 1 1 0.75 0 0 0.00 2 3 1.25 1 1 0.75 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 13.00 9.75 132.750 44117 1825 851 61
62 0 - DAVUT SONAR 12 / F 11 8 9.00 0 5 -1.25 2 3 1.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 18.00 9.50 131.325 44393 1853 863 62
63 384 - MEHMET KALKAN 12 / E 8 16 4.00 3 0 3.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 1 2 0.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 24.00 8.00 126.850 45214 1949 889 63
64 395 - ZÜMRETE KAPLA 12 / D 10 25 3.75 4 1 3.75 0 4 -1.00 0 2 -0.50 1 2 0.50 3 2 2.50 1 2 0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 17.00 37.00 7.75 125.925 45392 1971 896 64
65 449 - MİZGİN TURGUT 12 / D 12 28 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 28.00 5.00 116.500 46965 2136 948 65
66 405 - NERGİZ DEMİR 12 / F 6 11 3.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 18.00 3.50 111.650 47645 2229 968 66
67 155 - NURULLAH TKNN 12 / F 8 32 0.00 1 4 0.00 1 3 0.25 1 3 0.25 1 4 0.00 0 5 -1.25 7 22 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 68.00 2.00 106.650 48206 2289 977 67
68 122 - HÜSEYİN KARACA 12 / C 8 32 0.00 1 4 0.00 0 5 -1.25 0 5 -1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 47.00 1.25 104.250 48498 2328 992 68
69 106 - HASİNENER 12 / A 6 34 -2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 25 1.75 2 5 0.75 1 6 -0.50 1 5 -0.25 18.00 75.00 -0.75 97.525 49215 2398 1004 69
70 138 - ŞİMŞEK HEDİYE 12 / E 3 25 -3.25 0 4 -1.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 3 0.25 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 37.00 -3.25 89.350 49872 2439 1016 70
71 146 - SEYİTHAN AYDIN 12 / F 4 23 -1.75 0 5 -1.25 2 3 1.25 0 5 -1.25 0 5 -1.25 0 0 0.00 0 18 -4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 59.00 -8.75 70.875 50523 2477 1031 71



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

BERFİN ORHAN
12/A - 439
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
247.650

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 36.88 44.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

48 15 57

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 20 11 9 17.25
TARİH 5 4 0 1 4.00
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 1 0 4 1.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 11 1 28 10.75
FİZİK 7 1 1 5 0.75
KİMYA 7 2 0 5 2.00
BİYOLOJİ 6 4 0 2 4.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 3 14 207.948
Kurum 7 71 184.079

İlçe 146 1034 186.543
İl 219 2482 170.716

Genel 11352 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 17.25 9.50 10.75 6.75 44.25 247.650

N D Ö Doğru: 20 Yanlış: 11 Boş: 9 Net: 17.25 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A c - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D c - Cümlenin Ögeleri
7 C C + Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E E + Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E d - Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (konu)
28 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 8 Net: 9.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 28 Net: 10.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D D + Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C C + Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D D + Denklem Kurma Problemleri
19 C C + Denklem Kurma Problemleri
20 A c - Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B B + Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C C + Grafik Problemleri
26 A A + Yüzde Problemleri
27 E E + Problem
28 A A + Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 1 Boş: 12 Net: 6.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A A + Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E c - Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B B + Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A A + Hücre
17 D D + Canlılar Dünyası
18 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

FATMA ORAL
12/A - 444
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
222.775

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 30.83 37.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

44 28 48

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 20 12 8 17.00
TARİH 5 3 0 2 3.00
COĞRAFYA 5 1 0 4 1.00
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 15 7 18 13.25
FİZİK 7 0 2 5 -0.50
KİMYA 7 0 2 5 -0.50
BİYOLOJİ 6 0 2 4 -0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 7 14 207.948
Kurum 17 71 184.079

İlçe 266 1034 186.543
İl 409 2482 170.716

Genel 17296 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 17.00 8.25 13.25 0 37.00 222.775

N D Ö Doğru: 20 Yanlış: 12 Boş: 8 Net: 17.00 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B Cümlede anlam (yorumlama)
12 E Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C d - Söz Öbeğinde Anlam
15 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C b - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 3 Boş: 8 Net: 8.25 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C e - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C a - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 15 Yanlış: 7 Boş: 18 Net: 13.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E c - Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D D + Problem
7 C C + Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E E + Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E a - Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C C + Bölme - Bölünebilme
18 D D + Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A b - Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B B + Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A e - Kümeler (problem)
25 C C + Grafik Problemleri
26 A A + Yüzde Problemleri
27 E b - Problem
28 A A + Kümeler
29 C d - Problem
30 E a - Olasılık
31 C Açılar
32 D D + Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D D + Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 6 Boş: 14 Net: -1.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E c - Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D b - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E d - Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D c - Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B e - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

HASİNENER
12/A - 106
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
97.525

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 -0.62 -0.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

18 75 27

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 6 34 0 -2.50
TARİH 5 0 0 5 0.00
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 8 25 7 1.75
FİZİK 7 2 5 0 0.75
KİMYA 7 1 6 0 -0.50
BİYOLOJİ 6 1 5 0 -0.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 14 14 207.948
Kurum 69 71 184.079

İlçe 1004 1034 186.543
İl 2398 2482 170.716

Genel 49215 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 0 0.00 1.75 0.00 -0.75 97.525

N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 34 Boş: 0 Net: -2.50 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A b - Yazım Kuralları
3 C b - Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C d - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C d - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B d - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D c - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E b - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B d - Sözcükte Anlam
13 A c - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D c - Cümlenin Ögeleri
17 C C + Ses Bilgisi
18 A e - Yazım Kuralları
19 C b - Cümlenin Ögeleri
20 E a - Sözcükte yapı (ekler)
21 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E a - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D e - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E d - Paragraf bilgisi (konu)
39 C b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 25 Boş: 7 Net: 1.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E d - Fonksiyonlar
3 B B + Mantık
4 E E + Bölme - Bölünebilme
5 C e - Problem
6 E d - ebob-ekok
7 C e - Bölme - Bölünebilme
8 D e - Denklem Kurma Problemleri
9 C e - Denklem Kurma Problemleri
10 A e - Yaş Problemleri
11 A c - Hız probemleri
12 E b - Problem
13 B c - Problem
14 E E + Problem
15 A d - Köklü Sayılar
16 C a - Problem (oran - orantı)
17 D b - Problem
18 C C + Problem
19 E d - Mutlak değerde eşitsizlik
20 E b - Eşitsizlikler
21 E E + Kümeler
22 E d - Problem
23 A A + Kümeler
24 C d - Problem
25 E a - Olasılık
26 B d - Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A A + Yüzde Problemleri
31 A e - Katı Cisimler
32 E c - Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C a - Açılar
36 D Üçgenler
37 C d - Açılar
38 C Çokgenler
39 D b - Çokgenler
40 A b - Çokgenler
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 16 Boş: 0 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E a - Sürtünme Kuvveti
2 B B + Kuvvet ve hareket
3 C a - Ses dalgası
4 A c - Elektrik ve manyetizma
5 B d - Mercekler
6 C e - Kütle çekim kuvveti
7 A A + Isı ve Sıcaklık
8 A c - Gazlar
9 D c - Asitler, bazlar, tuzlar
10 C a - Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D b - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B B + Atom ve Periyodik Sistem
13 E c - Atom ve Periyodik Sistem
14 C a - Maddenin Hâlleri
15 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C d - Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B c - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E d - Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A e - Hücre
20 D a - Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

HEDİYE ULU
12/A - 421
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
229.250

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 32.29 38.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

46 29 45

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 13 4 19.75
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-1 5 3 0 2 3.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 7 7 26 5.25
FİZİK 7 2 2 3 1.50
KİMYA 7 1 1 5 0.75
BİYOLOJİ 6 2 2 2 1.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 6 14 207.948
Kurum 15 71 184.079

İlçe 233 1034 186.543
İl 350 2482 170.716

Genel 15513 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 19.75 10.00 5.25 3.75 38.75 229.250

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 13 Boş: 4 Net: 19.75 TÜRKÇE(A)
1 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A b - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C d - Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C d - Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 4 Boş: 5 Net: 10.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A b - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D a - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C b - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 7 Boş: 26 Net: 5.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E b - Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D c - Problem
7 C a - Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E a - Bölme - Bölünebilme
15 C C + Problem
16 E ebob-ekok
17 C a - Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A d - Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B B + Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A A + Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A A + Kümeler
29 C b - Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 5 Boş: 10 Net: 3.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A A + Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E E + Sürtünme Kuvveti
6 B a - Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C a - Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D D + Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E b - Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A c - Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B B + Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

İLKE NAZ MEMİŞ
12/A - 261
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
299.800

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 50.00 60.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

62 8 50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 33 2 5 32.50
TARİH 5 3 0 2 3.00
COĞRAFYA 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-1 5 3 0 2 3.00
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 10 2 28 9.50
FİZİK 7 1 2 4 0.50
KİMYA 7 4 1 2 3.75
BİYOLOJİ 6 2 0 4 2.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 14 207.948
Kurum 1 71 184.079

İlçe 38 1034 186.543
İl 68 2482 170.716

Genel 4006 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 32.50 11.75 9.50 6.25 60.00 299.800

N D Ö Doğru: 33 Yanlış: 2 Boş: 5 Net: 32.50 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C C + Ses Bilgisi
8 A A + Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 12 Yanlış: 1 Boş: 7 Net: 11.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 28 Net: 9.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D D + Problem
7 C C + Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E b - Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C C + Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C C + Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C C + Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A A + Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D D + Üçgenler
33 C a - Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 3 Boş: 10 Net: 6.25 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A b - Isı ve Sıcaklık
5 E E + Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E E + Atom ve Periyodik Sistem
11 C C + Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
14 C C + Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D D + Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

İLKNUR DEMİR
12/A - 422
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
186.250

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 21.67 26.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

33 28 59

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 24 10 6 21.50
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 0 3 2 -0.75
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 1 5 1 -0.25
KİMYA 7 2 3 2 1.25
BİYOLOJİ 6 0 3 3 -0.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 10 14 207.948
Kurum 35 71 184.079

İlçe 476 1034 186.543
İl 808 2482 170.716

Genel 28563 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 21.50 4.25 0.00 0.25 26.00 186.250

N D Ö Doğru: 24 Yanlış: 10 Boş: 6 Net: 21.50 TÜRKÇE(B)
1 E Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C a - Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A c - Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 7 Boş: 7 Net: 4.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B a - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E d - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E b - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C e - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 11 Boş: 6 Net: 0.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E c - Sürtünme Kuvveti
2 B c - Kuvvet ve hareket
3 C d - Ses dalgası
4 A A + Elektrik ve manyetizma
5 B e - Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A d - Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
10 C b - Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B B + Atom ve Periyodik Sistem
13 E b - Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C e - Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B a - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A e - Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

NURİ
12/A - 386
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
149.150

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 12.29 14.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

28 53 39

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 15 20 5 10.00
TARİH 5 2 3 0 1.25
COĞRAFYA 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-1 5 1 2 2 0.50
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 3 12 25 0.00
FİZİK 7 0 7 0 -1.75
KİMYA 7 0 3 4 -0.75
BİYOLOJİ 6 1 5 0 -0.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 13 14 207.948
Kurum 54 71 184.079

İlçe 730 1034 186.543
İl 1447 2482 170.716

Genel 40156 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 10.00 7.50 0.00 0 14.75 149.150

N D Ö Doğru: 15 Yanlış: 20 Boş: 5 Net: 10.00 TÜRKÇE(B)
1 E E + Noktalama İşaretleri
2 A d - Yazım Kuralları
3 C C + Söz Öbeğinde Anlam
4 E c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C e - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A d - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B c - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D c - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C d - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E b - Paragraf bilgisi (konu)
39 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 6 Boş: 5 Net: 7.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A d - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 12 Boş: 25 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B d - Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B a - Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C C + Problem
6 E ebob-ekok
7 C a - Bölme - Bölünebilme
8 D b - Denklem Kurma Problemleri
9 C a - Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A b - Hız probemleri
12 E E + Problem
13 B e - Problem
14 E c - Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C a - Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C e - Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A e - Kümeler
24 C Problem
25 E c - Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 15 Boş: 4 Net: -2.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E c - Sürtünme Kuvveti
2 B e - Kuvvet ve hareket
3 C b - Ses dalgası
4 A e - Elektrik ve manyetizma
5 B a - Mercekler
6 C a - Kütle çekim kuvveti
7 A d - Isı ve Sıcaklık
8 A e - Gazlar
9 D c - Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C b - Maddenin Hâlleri
15 C a - Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B c - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E d - Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A b - Hücre
20 D a - Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

REMZİYE KIRAÇ
12/A - 430
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
237.400

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 34.38 41.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

45 15 60

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 21 7 12 19.25
TARİH 5 3 1 1 2.75
COĞRAFYA 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 10 3 27 9.25
FİZİK 7 1 1 5 0.75
KİMYA 7 2 1 4 1.75
BİYOLOJİ 6 3 1 2 2.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 4 14 207.948
Kurum 10 71 184.079

İlçe 197 1034 186.543
İl 287 2482 170.716

Genel 13530 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 19.25 7.50 9.25 5.25 41.25 237.400

N D Ö Doğru: 21 Yanlış: 7 Boş: 12 Net: 19.25 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C C + Söz Öbeğinde Anlam
4 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E c - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 2 Boş: 10 Net: 7.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D c - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 3 Boş: 27 Net: 9.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C C + Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D D + Denklem Kurma Problemleri
9 C C + Denklem Kurma Problemleri
10 A b - Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B e - Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C C + Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E E + Kümeler
22 E d - Problem
23 A A + Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B B + Yüzde Problemleri
27 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C C + Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 3 Boş: 11 Net: 5.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A A + Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
10 C C + Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B B + Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D a - Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

SEMANUR ÖNAL
12/A - 132
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
257.325

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 39.38 47.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

54 27 39

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 24 14 2 20.50
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-1 5 3 0 2 3.00
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 13 1 26 12.75
FİZİK 7 0 5 2 -1.25
KİMYA 7 4 3 0 3.25
BİYOLOJİ 6 2 2 2 1.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 2 14 207.948
Kurum 4 71 184.079

İlçe 111 1034 186.543
İl 176 2482 170.716

Genel 9587 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 20.50 10.50 12.75 3.50 47.25 257.325

N D Ö Doğru: 24 Yanlış: 14 Boş: 2 Net: 20.50 TÜRKÇE(B)
1 E E + Noktalama İşaretleri
2 A c - Yazım Kuralları
3 C d - Söz Öbeğinde Anlam
4 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D D + Cümlenin Ögeleri
17 C C + Ses Bilgisi
18 A c - Yazım Kuralları
19 C C + Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E d - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E c - Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 2 Boş: 7 Net: 10.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A b - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B d - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 13 Yanlış: 1 Boş: 26 Net: 12.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B B + Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C C + Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D D + Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C C + Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C a - Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E E + Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C C + Grafik Problemleri
30 A A + Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D D + Üçgenler
37 C C + Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 10 Boş: 4 Net: 3.50 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E c - Sürtünme Kuvveti
2 B e - Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A b - Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A b - Isı ve Sıcaklık
8 A A + Gazlar
9 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
10 C b - Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B B + Atom ve Periyodik Sistem
13 E E + Atom ve Periyodik Sistem
14 C a - Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C e - Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A b - Hücre
20 D D + Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

SİMGEGÜNER
12/A - 434
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
171.200

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 17.92 21.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

26 18 76

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 16 11 13 13.25
TARİH 5 0 0 5 0.00
COĞRAFYA 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 0 2 3 -0.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 6 1 33 5.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 2 1 4 1.75
BİYOLOJİ 6 0 1 5 -0.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 12 14 207.948
Kurum 47 71 184.079

İlçe 587 1034 186.543
İl 1065 2482 170.716

Genel 33458 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 13.25 1.00 5.75 1.50 21.50 171.200

N D Ö Doğru: 16 Yanlış: 11 Boş: 13 Net: 13.25 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B c - Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D Cümlede anlam (yorumlama)
5 D Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C C + Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B Cümlede anlam (yorumlama)
12 E Noktalama İşaretleri
13 A e - Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 4 Boş: 14 Net: 1.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B a - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D e - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 1 Boş: 33 Net: 5.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D D + Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B e - Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C C + Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A A + Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 2 Boş: 16 Net: 1.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E E + Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A d - Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ŞİLAN ASLAN
12/A - 117
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
199.125

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 24.79 29.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

36 25 59

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 12 11 14.00
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 0 2 3 -0.50
FELSEFE-1 5 1 2 2 0.50
DİN KÜLTÜR 5 0 2 3 -0.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 7 3 30 6.25
FİZİK 7 2 1 4 1.75
KİMYA 7 5 0 2 5.00
BİYOLOJİ 6 1 1 4 0.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 9 14 207.948
Kurum 27 71 184.079

İlçe 387 1034 186.543
İl 640 2482 170.716

Genel 24362 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 14.00 2.00 6.25 7.50 29.75 199.125

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 12 Boş: 11 Net: 14.00 TÜRKÇE(A)
1 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B c - Sözcükte Anlam
3 A Cümlede anlam (yorumlama)
4 D Cümlede anlam (yorumlama)
5 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A e - Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C a - Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 8 Boş: 8 Net: 2.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E c - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A b - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B a - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D b - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E b - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D a - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 3 Boş: 30 Net: 6.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E b - Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A A + Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D a - Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E c - Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D D + Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B B + Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C C + Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 2 Boş: 10 Net: 7.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A A + Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E E + Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C b - Ses dalgası
8 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B B + Atom ve Periyodik Sistem
10 E E + Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A A + Gazlar
13 D D + Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E c - Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D D + Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

VEYSİ ASLAN
12/A - 438
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
184.500

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 21.04 25.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

35 39 46

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 18 22 0 12.50
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-1 5 0 3 2 -0.75
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 0 39 1.00
FİZİK 7 2 4 1 1.00
KİMYA 7 3 1 3 2.75
BİYOLOJİ 6 1 4 1 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 11 14 207.948
Kurum 36 71 184.079

İlçe 486 1034 186.543
İl 833 2482 170.716

Genel 29155 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 12.50 8.00 1.00 3.75 25.25 184.500

N D Ö Doğru: 18 Yanlış: 22 Boş: 0 Net: 12.50 TÜRKÇE(B)
1 E c - Noktalama İşaretleri
2 A d - Yazım Kuralları
3 C e - Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A b - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D e - Cümlenin Ögeleri
17 C a - Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C a - Cümlenin Ögeleri
20 E E + Sözcükte yapı (ekler)
21 B c - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C d - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E b - Paragraf bilgisi (konu)
39 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 8 Boş: 2 Net: 8.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E c - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D c - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C a - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D e - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C a - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E c - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 0 Boş: 39 Net: 1.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 9 Boş: 5 Net: 3.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E E + Sürtünme Kuvveti
2 B a - Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A e - Elektrik ve manyetizma
5 B d - Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A A + Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D D + Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E c - Atom ve Periyodik Sistem
14 C C + Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B d - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E b - Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A e - Hücre
20 D a - Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ZEHRA METE
12/A - 413
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
229.525

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 32.29 38.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

47 33 40

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 16 1 19.00
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 5 7 28 3.25
FİZİK 7 1 3 3 0.25
KİMYA 7 4 0 3 4.00
BİYOLOJİ 6 1 2 3 0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 5 14 207.948
Kurum 14 71 184.079

İlçe 229 1034 186.543
İl 343 2482 170.716

Genel 15451 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 19.00 11.75 3.25 4.75 38.75 229.525

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 16 Boş: 1 Net: 19.00 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C C + Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B d - Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D c - Cümlenin Ögeleri
17 C C + Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C d - Cümlenin Ögeleri
20 E E + Sözcükte yapı (ekler)
21 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E c - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D a - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 13 Yanlış: 5 Boş: 2 Net: 11.75 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A b - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B d - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B a - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C b - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 7 Boş: 28 Net: 3.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B c - Problem (1. dereceden denklemler)
2 E a - Fonksiyonlar
3 B B + Mantık
4 E a - Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C e - Bölme - Bölünebilme
8 D D + Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E c - Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C a - Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A b - Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C C + Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 5 Boş: 9 Net: 4.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E c - Sürtünme Kuvveti
2 B a - Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A A + Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D D + Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E E + Atom ve Periyodik Sistem
14 C C + Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C a - Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A d - Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ZZZ*T
12/A - 394
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
199.800

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 25.00 30.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

36 24 60

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 13 10 13.75
TARİH 5 4 0 1 4.00
COĞRAFYA 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 9 3 28 8.25
FİZİK 7 2 2 3 1.50
KİMYA 7 0 2 5 -0.50
BİYOLOJİ 6 1 1 4 0.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 8 14 207.948
Kurum 25 71 184.079

İlçe 376 1034 186.543
İl 625 2482 170.716

Genel 24143 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 13.75 6.25 8.25 1.75 30.00 199.800

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 13 Boş: 10 Net: 13.75 TÜRKÇE(B)
1 E Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C a - Söz Öbeğinde Anlam
4 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D D + Cümlenin Ögeleri
17 C d - Ses Bilgisi
18 A Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E a - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E a - Paragraf bilgisi (konu)
39 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 3 Boş: 10 Net: 6.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C b - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E b - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 3 Boş: 28 Net: 8.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B B + Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D D + Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C C + Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C b - Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C C + Grafik Problemleri
30 A A + Yüzde Problemleri
31 A e - Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C a - Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 5 Boş: 12 Net: 1.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E E + Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A A + Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A b - Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
10 C b - Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B d - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

DİLAN SEYİT
12/B - 333
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
222.900

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 30.62 36.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

43 25 52

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 19 17 4 14.75
TARİH 5 4 0 1 4.00
COĞRAFYA 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 6 1 33 5.75
FİZİK 7 2 1 4 1.75
KİMYA 7 1 1 5 0.75
BİYOLOJİ 6 5 0 1 5.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 3 9 202.314
Kurum 16 71 184.079

İlçe 262 1034 186.543
İl 405 2482 170.716

Genel 17257 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 14.75 8.75 5.75 7.50 36.75 222.900

N D Ö Doğru: 19 Yanlış: 17 Boş: 4 Net: 14.75 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A b - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C d - Ses Bilgisi
8 A e - Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B c - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E b - Noktalama İşaretleri
13 A e - Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C a - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E c - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 5 Boş: 5 Net: 8.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D b - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C e - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 1 Boş: 33 Net: 5.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D c - Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B B + Mantık
14 E E + Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C C + Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 2 Boş: 10 Net: 7.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A A + Elektrik ve manyetizma
2 B B + Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E a - Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A A + Hücre
17 D D + Canlılar Dünyası
18 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B B + Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

EMİNE AKIN
12/B - 400
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
171.875

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 17.92 21.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

29 30 61

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 11 13 16 7.75
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 6 6 28 4.50
FİZİK 7 0 3 4 -0.75
KİMYA 7 3 2 2 2.50
BİYOLOJİ 6 2 0 4 2.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 8 9 202.314
Kurum 45 71 184.079

İlçe 574 1034 186.543
İl 1042 2482 170.716

Genel 33221 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 7.75 5.50 4.50 3.75 21.50 171.875

N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 13 Boş: 16 Net: 7.75 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A d - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D c - Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D e - Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A c - Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C e - Söz Öbeğinde Anlam
15 E c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (konu)
28 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 6 Boş: 7 Net: 5.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A d - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B a - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B a - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E a - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D b - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 6 Boş: 28 Net: 4.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E d - Problem
2 B B + Problem
3 E c - Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D D + Problem
7 C b - Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C e - Problem
16 E ebob-ekok
17 C e - Bölme - Bölünebilme
18 D D + Denklem Kurma Problemleri
19 C C + Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C C + Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C C + Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D a - Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 5 Boş: 10 Net: 3.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A b - Isı ve Sıcaklık
5 E c - Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B c - Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C C + Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
14 C C + Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

İREM BUDAK
12/B - 452
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
273.125

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 43.33 52.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

55 12 53

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 28 9 3 25.75
TARİH 5 3 0 2 3.00
COĞRAFYA 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-1 5 1 0 4 1.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 11 0 29 11.00
FİZİK 7 3 1 3 2.75
KİMYA 7 2 0 5 2.00
BİYOLOJİ 6 4 0 2 4.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 9 202.314
Kurum 2 71 184.079

İlçe 78 1034 186.543
İl 128 2482 170.716

Genel 7062 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 25.75 6.50 11.00 8.75 52.00 273.125

N D Ö Doğru: 28 Yanlış: 9 Boş: 3 Net: 25.75 TÜRKÇE(B)
1 E E + Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C C + Söz Öbeğinde Anlam
4 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D c - Cümlenin Ögeleri
17 C d - Ses Bilgisi
18 A c - Yazım Kuralları
19 C C + Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 2 Boş: 11 Net: 6.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 0 Boş: 29 Net: 11.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B B + Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C C + Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C C + Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A A + Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B B + Yüzde Problemleri
27 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C C + Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D D + Üçgenler
37 C C + Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 1 Boş: 10 Net: 8.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E E + Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A A + Elektrik ve manyetizma
5 B B + Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D D + Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B B + Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A A + Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

MEHMET BIÇAKÇI
12/B - 0
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
234.100

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 33.54 40.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

46 23 51

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 21 13 6 17.75
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 10 1 29 9.75
FİZİK 7 1 2 4 0.50
KİMYA 7 2 3 2 1.25
BİYOLOJİ 6 2 0 4 2.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 2 9 202.314
Kurum 12 71 184.079

İlçe 209 1034 186.543
İl 303 2482 170.716

Genel 14276 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 17.75 9.00 9.75 3.75 40.25 234.100

N D Ö Doğru: 21 Yanlış: 13 Boş: 6 Net: 17.75 TÜRKÇE(B)
1 E Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C C + Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A c - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D e - Cümlenin Ögeleri
17 C d - Ses Bilgisi
18 A Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 4 Boş: 6 Net: 9.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A c - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B e - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E c - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 1 Boş: 29 Net: 9.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C C + Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E d - Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C C + Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C C + Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E E + Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B B + Yüzde Problemleri
27 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C C + Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 5 Boş: 10 Net: 3.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B e - Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A A + Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
10 C e - Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B B + Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C e - Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A A + Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

NURŞİN KIZMAZ
12/B - 123
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
205.625

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 26.46 31.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

38 25 57

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 13 4 19.75
TARİH 5 1 2 2 0.50
COĞRAFYA 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 4 2 34 3.50
FİZİK 7 1 5 1 -0.25
KİMYA 7 4 1 2 3.75
BİYOLOJİ 6 1 0 5 1.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 4 9 202.314
Kurum 23 71 184.079

İlçe 344 1034 186.543
İl 562 2482 170.716

Genel 22321 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 19.75 4.00 3.50 4.50 31.75 205.625

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 13 Boş: 4 Net: 19.75 TÜRKÇE(A)
1 E Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B c - Sözcükte Anlam
3 A b - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C C + Ses Bilgisi
8 A c - Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E E + Sözcükte yapı (ekler)
11 B a - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A c - Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C d - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (konu)
28 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 4 Boş: 11 Net: 4.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E c - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D e - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C b - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 2 Boş: 34 Net: 3.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D D + Problem
7 C a - Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C e - Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 6 Boş: 8 Net: 4.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A A + Elektrik ve manyetizma
2 B d - Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A d - Isı ve Sıcaklık
5 E a - Sürtünme Kuvveti
6 B e - Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B B + Atom ve Periyodik Sistem
10 E b - Atom ve Periyodik Sistem
11 C C + Maddenin Hâlleri
12 A A + Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

PINAR DİREKÇİ
12/B - 388
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
181.550

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 20.42 24.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

32 30 58

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 12 19 9 7.25
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 11 3 26 10.25
FİZİK 7 1 2 4 0.50
KİMYA 7 1 2 4 0.50
BİYOLOJİ 6 1 2 3 0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 6 9 202.314
Kurum 39 71 184.079

İlçe 509 1034 186.543
İl 877 2482 170.716

Genel 30110 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 7.25 5.50 10.25 1.50 24.50 181.550

N D Ö Doğru: 12 Yanlış: 19 Boş: 9 Net: 7.25 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C e - Söz Öbeğinde Anlam
4 E c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D Cümlede anlam (yorumlama)
15 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D e - Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A b - Yazım Kuralları
19 C C + Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C e - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 2 Boş: 12 Net: 5.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D a - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A b - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 3 Boş: 26 Net: 10.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B a - Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B c - Mantık
4 E E + Bölme - Bölünebilme
5 C C + Problem
6 E ebob-ekok
7 C e - Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C C + Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A A + Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B B + Yüzde Problemleri
27 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C C + Grafik Problemleri
30 A A + Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D D + Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 6 Boş: 11 Net: 1.50 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B e - Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A A + Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
10 C C + Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D e - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C e - Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B d - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A A + Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

RENAS
12/B - 0
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
178.100

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 19.58 23.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

29 22 69

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 12 11 17 9.25
TARİH 5 0 0 5 0.00
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 10 5 25 8.75
FİZİK 7 0 4 3 -1.00
KİMYA 7 3 1 3 2.75
BİYOLOJİ 6 4 1 1 3.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 7 9 202.314
Kurum 41 71 184.079

İlçe 531 1034 186.543
İl 943 2482 170.716

Genel 31254 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 9.25 0.00 8.75 5.50 23.50 178.100

N D Ö Doğru: 12 Yanlış: 11 Boş: 17 Net: 9.25 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A d - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C C + Ses Bilgisi
8 A c - Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B c - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C a - Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (konu)
28 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 5 Boş: 25 Net: 8.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B a - Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D D + Problem
7 C C + Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E E + Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B d - Mantık
14 E a - Bölme - Bölünebilme
15 C C + Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D a - Denklem Kurma Problemleri
19 C C + Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A b - Hız probemleri
22 B B + Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E E + Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 6 Boş: 7 Net: 5.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A e - Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A b - Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B e - Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C e - Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D D + Asitler, bazlar, tuzlar
14 C C + Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D c - Canlılar Dünyası
18 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B B + Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

RÜMEYSA TURĞUT
12/B - 407
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
181.900

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 20.62 24.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

33 33 54

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 21 12 7 18.00
TARİH 5 0 3 2 -0.75
COĞRAFYA 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-1 5 1 1 3 0.75
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 6 6 28 4.50
FİZİK 7 1 3 3 0.25
KİMYA 7 0 2 5 -0.50
BİYOLOJİ 6 0 2 4 -0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 5 9 202.314
Kurum 38 71 184.079

İlçe 502 1034 186.543
İl 867 2482 170.716

Genel 29989 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 18.00 3.00 4.50 0 24.75 181.900

N D Ö Doğru: 21 Yanlış: 12 Boş: 7 Net: 18.00 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A e - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D c - Cümlede anlam (yorumlama)
5 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A A + Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (konu)
28 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 8 Boş: 7 Net: 3.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A b - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B a - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B e - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B a - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E b - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C b - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 6 Boş: 28 Net: 4.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D D + Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B c - Mantık
14 E E + Bölme - Bölünebilme
15 C a - Problem
16 E ebob-ekok
17 C b - Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A d - Yaş Problemleri
21 A b - Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E d - Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 7 Boş: 12 Net: -0.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A A + Elektrik ve manyetizma
2 B d - Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A e - Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D e - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E b - Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C a - Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B e - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

SEVE ÇELİK
12/B - 112
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
171.650

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 17.92 21.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

29 30 61

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 11 20 9 6.00
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 9 2 29 8.50
FİZİK 7 1 2 4 0.50
KİMYA 7 1 2 4 0.50
BİYOLOJİ 6 1 2 3 0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 9 9 202.314
Kurum 46 71 184.079

İlçe 581 1034 186.543
İl 1054 2482 170.716

Genel 33306 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 6.00 5.50 8.50 1.50 21.50 171.650

N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 20 Boş: 9 Net: 6.00 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C e - Söz Öbeğinde Anlam
4 E c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D c - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D Cümlede anlam (yorumlama)
15 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D e - Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A b - Yazım Kuralları
19 C C + Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C e - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 2 Boş: 12 Net: 5.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D a - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A b - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 2 Boş: 29 Net: 8.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B c - Mantık
4 E E + Bölme - Bölünebilme
5 C C + Problem
6 E ebob-ekok
7 C e - Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C C + Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B B + Yüzde Problemleri
27 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C C + Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D D + Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 6 Boş: 11 Net: 1.50 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B e - Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A A + Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D b - Asitler, bazlar, tuzlar
10 C C + Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D e - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C e - Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B d - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A A + Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ALIOSMAN
12/C - 73
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
208.600

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 27.08 32.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

38 22 60

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 19 15 6 15.25
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-1 5 3 0 2 3.00
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-2 5 2 0 3 2.00
MATEMATİK 40 4 1 35 3.75
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 1 6 -0.25
BİYOLOJİ 6 2 1 3 1.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 3 13 178.881
Kurum 22 71 184.079

İlçe 329 1034 186.543
İl 532 2482 170.716

Genel 21386 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 15.25 12.25 3.75 1.25 32.50 208.600

N D Ö Doğru: 19 Yanlış: 15 Boş: 6 Net: 15.25 TÜRKÇE(B)
1 E c - Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C e - Söz Öbeğinde Anlam
4 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D a - Cümlenin Ögeleri
17 C b - Ses Bilgisi
18 A b - Yazım Kuralları
19 C b - Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B Cümlede anlam (yorumlama)
22 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E d - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E d - Paragraf bilgisi (konu)
39 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 13 Yanlış: 3 Boş: 4 Net: 12.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D c - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C b - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B B + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 1 Boş: 35 Net: 3.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C d - Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D D + Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 3 Boş: 15 Net: 1.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D b - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B a - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

CANAN KAVAK
12/C - 9
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
244.275

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 36.04 43.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

47 15 58

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 24 11 5 21.25
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-1 5 3 0 2 3.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 7 2 31 6.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 2 13 178.881
Kurum 8 71 184.079

İlçe 164 1034 186.543
İl 242 2482 170.716

Genel 12043 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 21.25 15.50 6.50 0.00 43.25 244.275

N D Ö Doğru: 24 Yanlış: 11 Boş: 5 Net: 21.25 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C d - Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E d - Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C a - Söz Öbeğinde Anlam
15 E c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 16 Yanlış: 2 Boş: 2 Net: 15.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C a - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 2 Boş: 31 Net: 6.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D D + Problem
7 C b - Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C C + Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B d - Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E E + Problem
28 A A + Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

CİHAN DİLBER
12/C - 12
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
193.650

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 23.33 28.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

33 20 67

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 19 17 4 14.75
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-1 5 3 0 2 3.00
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 6 13 178.881
Kurum 28 71 184.079

İlçe 417 1034 186.543
İl 714 2482 170.716

Genel 26121 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 14.75 12.50 0.75 0.00 28.00 193.650

N D Ö Doğru: 19 Yanlış: 17 Boş: 4 Net: 14.75 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A b - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A d - Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A c - Yazım Kuralları
14 C a - Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E b - Paragraf bilgisi (konu)
28 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 13 Yanlış: 2 Boş: 5 Net: 12.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D c - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 38 Net: 0.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D e - Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

EDANUR ÖNAL
12/C - 416
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
252.625

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 38.12 45.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

52 25 43

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 25 14 1 21.50
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-1 5 1 1 3 0.75
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 9 5 26 7.75
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 2 5 -0.50
BİYOLOJİ 6 4 0 2 4.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 13 178.881
Kurum 5 71 184.079

İlçe 131 1034 186.543
İl 199 2482 170.716

Genel 10381 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 21.50 13.25 7.75 3.25 45.75 252.625

N D Ö Doğru: 25 Yanlış: 14 Boş: 1 Net: 21.50 TÜRKÇE(B)
1 E E + Noktalama İşaretleri
2 A e - Yazım Kuralları
3 C a - Söz Öbeğinde Anlam
4 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E c - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D D + Cümlenin Ögeleri
17 C d - Ses Bilgisi
18 A c - Yazım Kuralları
19 C C + Cümlenin Ögeleri
20 E E + Sözcükte yapı (ekler)
21 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 3 Boş: 3 Net: 13.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C d - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 5 Boş: 26 Net: 7.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E E + Bölme - Bölünebilme
5 C C + Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D D + Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E b - Kümeler
22 E E + Problem
23 A c - Kümeler
24 C Problem
25 E a - Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A A + Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D c - Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D a - Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 3 Boş: 13 Net: 3.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D b - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E a - Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B B + Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E E + Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D D + Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

HAYAT TARİ
12/C - 420
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
141.450

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 10.42 12.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

19 26 75

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 14 18 8 9.50
TARİH 5 2 3 0 1.25
COĞRAFYA 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-2 5 1 1 3 0.75
MATEMATİK 40 1 0 39 1.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 11 13 178.881
Kurum 57 71 184.079

İlçe 792 1034 186.543
İl 1644 2482 170.716

Genel 42171 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 9.50 2.00 1.00 0.00 12.50 141.450

N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 18 Boş: 8 Net: 9.50 TÜRKÇE(A)
1 E a - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B e - Sözcükte Anlam
3 A d - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
5 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A d - Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A e - Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (konu)
28 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E c - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 8 Boş: 8 Net: 2.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E c - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B d - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B d - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D b - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C b - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E a - Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 0 Boş: 39 Net: 1.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

HÜSEYİN KARACA
12/C - 122
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
104.250

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 1.04 1.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

13 47 60

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 8 32 0 0.00
TARİH 5 1 4 0 0.00
COĞRAFYA 5 0 5 0 -1.25
FELSEFE-1 5 0 5 0 -1.25
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 13 13 178.881
Kurum 68 71 184.079

İlçe 992 1034 186.543
İl 2328 2482 170.716

Genel 48498 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 0.00 1.25 0.00 0.00 1.25 104.250

N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 32 Boş: 0 Net: 0.00 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C d - Söz Öbeğinde Anlam
4 E c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C b - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A c - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D e - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D c - Cümlenin Ögeleri
17 C a - Ses Bilgisi
18 A e - Yazım Kuralları
19 C C + Cümlenin Ögeleri
20 E E + Sözcükte yapı (ekler)
21 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E a - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D a - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C b - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E c - Paragraf bilgisi (konu)
39 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 15 Boş: 0 Net: 1.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E a - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A b - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A c - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B a - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B a - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C d - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E d - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B e - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C d - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D b - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D b - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B c - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

KOZA
12/C - 389
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
201.825

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 25.42 30.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

36 22 62

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 20 14 6 16.50
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-1 5 1 1 3 0.75
DİN KÜLTÜR 5 1 0 4 1.00
FELSEFE-2 5 1 0 4 1.00
MATEMATİK 40 3 3 34 2.25
FİZİK 7 1 2 4 0.50
KİMYA 7 2 0 5 2.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 4 13 178.881
Kurum 24 71 184.079

İlçe 363 1034 186.543
İl 604 2482 170.716

Genel 23484 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 16.50 9.25 2.25 2.50 30.50 201.825

N D Ö Doğru: 20 Yanlış: 14 Boş: 6 Net: 16.50 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C C + Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B d - Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D Cümlede anlam (yorumlama)
15 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D e - Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C a - Cümlenin Ögeleri
20 E b - Sözcükte yapı (ekler)
21 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 3 Boş: 7 Net: 9.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A b - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B d - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C b - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 3 Boş: 34 Net: 2.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B B + Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D c - Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E c - Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D e - Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 2 Boş: 15 Net: 2.50 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C d - Ses dalgası
4 A A + Elektrik ve manyetizma
5 B d - Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D D + Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

MARYA SOYORAL
12/C - 111
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
144.225

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 11.04 13.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

19 23 78

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 12 15 13 8.25
TARİH 5 3 1 1 2.75
COĞRAFYA 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-1 5 0 3 2 -0.75
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-2 5 0 1 4 -0.25
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 10 13 178.881
Kurum 55 71 184.079

İlçe 762 1034 186.543
İl 1569 2482 170.716

Genel 41470 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 8.25 5.00 0.00 0.00 13.25 144.225

N D Ö Doğru: 12 Yanlış: 15 Boş: 13 Net: 8.25 TÜRKÇE(B)
1 E c - Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C a - Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A b - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E c - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 8 Boş: 5 Net: 5.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A d - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B e - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E d - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D b - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C a - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E d - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C a - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D a - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ŞEY A KALKAN
12/C - 391
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
173.125

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 18.33 22.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

31 36 53

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 20 18 2 15.50
TARİH 5 3 1 1 2.75
COĞRAFYA 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-1 5 1 0 4 1.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-2 5 1 1 3 0.75
MATEMATİK 40 2 3 35 1.25
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 3 4 -0.75
BİYOLOJİ 6 0 5 1 -1.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 7 13 178.881
Kurum 44 71 184.079

İlçe 563 1034 186.543
İl 1017 2482 170.716

Genel 32835 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 15.50 7.50 1.25 0 22.00 173.125

N D Ö Doğru: 20 Yanlış: 18 Boş: 2 Net: 15.50 TÜRKÇE(A)
1 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C e - Ses Bilgisi
8 A e - Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E E + Sözcükte yapı (ekler)
11 B c - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A d - Yazım Kuralları
14 C e - Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E * - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 6 Boş: 5 Net: 7.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E c - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B e - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C b - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C d - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E d - Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 3 Boş: 35 Net: 1.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A A + Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C e - Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A b - Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A b - Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 9 Boş: 11 Net: -2.25 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D a - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D a - Asitler, bazlar, tuzlar
14 C b - Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E b - Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A c - Hücre
17 D c - Canlılar Dünyası
18 C e - Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B c - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ŞÜKRÜ USLU
12/C - 410
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
136.125

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 8.96 10.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

20 37 63

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 10 25 5 3.75
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 6 32 0.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 12 13 178.881
Kurum 59 71 184.079

İlçe 824 1034 186.543
İl 1758 2482 170.716

Genel 43374 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 3.75 6.50 0.50 0.00 10.75 136.125

N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 25 Boş: 5 Net: 3.75 TÜRKÇE(A)
1 E b - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A c - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D e - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D e - Cümlenin Ögeleri
7 C a - Ses Bilgisi
8 A d - Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E b - Noktalama İşaretleri
13 A d - Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C b - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D e - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C e - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E c - Paragraf bilgisi (konu)
28 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 6 Boş: 6 Net: 6.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A c - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E b - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B a - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D e - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C b - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 6 Boş: 32 Net: 0.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C e - Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B e - Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B c - Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D D + Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C e - Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A c - Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A e - Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

YUSUFASLAN
12/C - 392
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
199.325

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 24.79 29.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

34 17 69

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 21 15 4 17.25
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-1 5 2 0 3 2.00
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 0 39 1.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 5 13 178.881
Kurum 26 71 184.079

İlçe 383 1034 186.543
İl 635 2482 170.716

Genel 24289 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 17.25 11.50 1.00 0.00 29.75 199.325

N D Ö Doğru: 21 Yanlış: 15 Boş: 4 Net: 17.25 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B d - Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
5 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C e - Ses Bilgisi
8 A A + Yazım Kuralları
9 C e - Cümlenin Ögeleri
10 E c - Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E c - Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (konu)
28 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E d - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 12 Yanlış: 2 Boş: 6 Net: 11.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D c - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 0 Boş: 39 Net: 1.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ZEHRA BİÇEN
12/C - 144
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
158.525

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 14.58 17.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

22 18 80

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 13 13 14 9.75
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 1 0 4 1.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 2 0 5 2.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 1 5 -0.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 9 13 178.881
Kurum 51 71 184.079

İlçe 668 1034 186.543
İl 1271 2482 170.716

Genel 37426 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 9.75 6.00 0.00 1.75 17.50 158.525

N D Ö Doğru: 13 Yanlış: 13 Boş: 14 Net: 9.75 TÜRKÇE(B)
1 E Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C d - Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C e - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D c - Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B c - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 4 Boş: 9 Net: 6.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A e - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E c - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 1 Boş: 17 Net: 1.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E E + Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C C + Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C a - Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ZEYNP BİLİK
12/C - 105
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
167.450

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 16.88 20.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

23 11 86

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 15 4 21 14.00
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-1 5 1 2 2 0.50
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 8 13 178.881
Kurum 49 71 184.079

İlçe 614 1034 186.543
İl 1125 2482 170.716

Genel 34595 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 14.00 6.25 0.00 0.00 20.25 167.450

N D Ö Doğru: 15 Yanlış: 4 Boş: 21 Net: 14.00 TÜRKÇE(B)
1 E Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C Söz Öbeğinde Anlam
4 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A c - Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B Cümlede anlam (yorumlama)
22 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 7 Boş: 5 Net: 6.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A c - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B a - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D b - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E c - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

BURAK ASLAN
12/D - 43
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
216.850

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 29.17 35.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

40 20 60

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 12 5 20.00
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 3 1 1 2.75
MATEMATİK 40 2 2 36 1.50
FİZİK 7 0 2 5 -0.50
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 1 0 5 1.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 4 155.269
Kurum 20 71 184.079

İlçe 303 1034 186.543
İl 470 2482 170.716

Genel 18978 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 20.00 13.00 1.50 0.50 35.00 216.850

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 12 Boş: 5 Net: 20.00 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A c - Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B a - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 4 Boş: 2 Net: 13.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A c - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C b - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E c - Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B B + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 2 Boş: 36 Net: 1.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B c - Mantık
14 E d - Bölme - Bölünebilme
15 C C + Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B B + Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 2 Boş: 17 Net: 0.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B d - Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E c - Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B B + Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

MİZGİN TURGUT
12/D - 449
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
116.500

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 4.17 5.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

12 28 80

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 12 28 0 5.00
TARİH 5 0 0 5 0.00
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 4 4 155.269
Kurum 65 71 184.079

İlçe 948 1034 186.543
İl 2136 2482 170.716

Genel 46965 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 116.500

N D Ö Doğru: 12 Yanlış: 28 Boş: 0 Net: 5.00 TÜRKÇE(B)
1 E b - Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C e - Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C a - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B d - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D c - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E c - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A d - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D c - Cümlenin Ögeleri
17 C a - Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C a - Cümlenin Ögeleri
20 E d - Sözcükte yapı (ekler)
21 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
22 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E c - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D a - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C b - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

SUDE AR*S
12/D - 83
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
161.800

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 15.42 18.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

27 34 59

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 20 3 12.00
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-1 5 0 5 0 -1.25
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-2 5 3 1 1 2.75
MATEMATİK 40 0 4 36 -1.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 2 4 155.269
Kurum 50 71 184.079

İlçe 642 1034 186.543
İl 1209 2482 170.716

Genel 36410 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 12.00 7.50 0 0.00 18.50 161.800

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 20 Boş: 3 Net: 12.00 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A e - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D c - Cümlenin Ögeleri
7 C d - Ses Bilgisi
8 A c - Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B a - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C d - Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 10 Boş: 0 Net: 7.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A c - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E d - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D e - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C d - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E b - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C e - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E d - Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B B + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 4 Boş: 36 Net: -1.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E d - Problem
2 B Problem
3 E d - Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B c - Mantık
14 E b - Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ZÜMRETE KAPLA
12/D - 395
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
125.925

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 6.46 7.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

17 37 66

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 10 25 5 3.75
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 0 4 1 -1.00
FELSEFE-1 5 0 2 3 -0.50
DİN KÜLTÜR 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-2 5 3 2 0 2.50
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50
FİZİK 7 1 0 6 1.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 1 5 -0.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 3 4 155.269
Kurum 64 71 184.079

İlçe 896 1034 186.543
İl 1971 2482 170.716

Genel 45392 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 3.75 2.75 0.50 0.75 7.75 125.925

N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 25 Boş: 5 Net: 3.75 TÜRKÇE(B)
1 E c - Noktalama İşaretleri
2 A b - Yazım Kuralları
3 C C + Söz Öbeğinde Anlam
4 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C b - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C d - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B e - Sözcükte Anlam
13 A d - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D e - Cümlenin Ögeleri
17 C C + Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C b - Cümlenin Ögeleri
20 E c - Sözcükte yapı (ekler)
21 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E a - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 9 Boş: 6 Net: 2.75 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A c - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B a - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B e - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C a - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C d - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D b - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D e - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B e - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B B + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E d - Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 2 Boş: 37 Net: 0.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B c - Mantık
4 E a - Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 18 Net: 0.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A A + Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B d - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

BERİVANKESKİN
12/E - 414
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
154.950

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 13.75 16.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

25 34 61

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 21 2 11.75
TARİH 5 1 4 0 0.00
COĞRAFYA 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-1 5 2 3 0 1.25
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 2 3 -0.50
MATEMATİK 40 0 1 39 -0.25
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 12 17 172.765
Kurum 52 71 184.079

İlçe 688 1034 186.543
İl 1335 2482 170.716

Genel 38530 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 11.75 5.00 0 0.00 16.50 154.950

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 21 Boş: 2 Net: 11.75 TÜRKÇE(B)
1 E E + Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C a - Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C a - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A c - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D c - Cümlenin Ögeleri
17 C e - Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E b - Sözcükte yapı (ekler)
21 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D e - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C e - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 12 Boş: 0 Net: 5.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A b - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A d - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E c - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B e - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C a - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E d - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C d - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D a - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C e - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B e - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D b - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 1 Boş: 39 Net: -0.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B e - Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

BÜŞRA TURAN
12/E - 8
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
218.475

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 29.58 35.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

39 14 67

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 24 10 6 21.50
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-1 5 3 0 2 3.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 1 0 4 1.00
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 3 17 172.765
Kurum 19 71 184.079

İlçe 292 1034 186.543
İl 453 2482 170.716

Genel 18509 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 21.50 13.25 0.75 0.00 35.50 218.475

N D Ö Doğru: 24 Yanlış: 10 Boş: 6 Net: 21.50 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C a - Söz Öbeğinde Anlam
4 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D e - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D D + Cümlenin Ögeleri
17 C e - Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C d - Cümlenin Ögeleri
20 E E + Sözcükte yapı (ekler)
21 B a - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 3 Boş: 3 Net: 13.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C d - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C e - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 38 Net: 0.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B a - Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

CANAN SONĞUR
12/E - 128
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
176.025

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 18.96 22.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

29 25 66

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 18 19 3 13.25
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 9 17 172.765
Kurum 42 71 184.079

İlçe 541 1034 186.543
İl 966 2482 170.716

Genel 31890 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 13.25 9.50 0.00 0.00 22.75 176.025

N D Ö Doğru: 18 Yanlış: 19 Boş: 3 Net: 13.25 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A e - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D e - Cümlede anlam (yorumlama)
5 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A A + Yazım Kuralları
9 C a - Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (konu)
28 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E d - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 6 Boş: 3 Net: 9.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A c - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A c - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B a - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B a - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B a - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

DENİZ BİÇEN
12/E - 442
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
188.525

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 22.08 26.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

30 14 76

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 18 9 13 15.75
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-1 5 3 0 2 3.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-2 5 1 1 3 0.75
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 7 17 172.765
Kurum 33 71 184.079

İlçe 456 1034 186.543
İl 776 2482 170.716

Genel 27819 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 15.75 10.75 0.00 0.00 26.50 188.525

N D Ö Doğru: 18 Yanlış: 9 Boş: 13 Net: 15.75 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C e - Ses Bilgisi
8 A A + Yazım Kuralları
9 C d - Cümlenin Ögeleri
10 E E + Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C a - Söz Öbeğinde Anlam
15 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D e - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (konu)
28 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 12 Yanlış: 5 Boş: 3 Net: 10.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A b - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C d - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C b - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C d - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

HEVİDAR AVCI
12/E - 17
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
143.650

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 10.83 13.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

24 44 52

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 12 27 1 5.25
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-1 5 1 4 0 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-2 5 0 5 0 -1.25
MATEMATİK 40 2 7 31 0.25
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 14 17 172.765
Kurum 56 71 184.079

İlçe 773 1034 186.543
İl 1585 2482 170.716

Genel 41604 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 5.25 7.50 0.25 0.00 13.00 143.650

N D Ö Doğru: 12 Yanlış: 27 Boş: 1 Net: 5.25 TÜRKÇE(B)
1 E c - Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C d - Söz Öbeğinde Anlam
4 E b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C b - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B d - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E b - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B e - Sözcükte Anlam
13 A b - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D e - Cümlenin Ögeleri
17 C C + Ses Bilgisi
18 A b - Yazım Kuralları
19 C a - Cümlenin Ögeleri
20 E E + Sözcükte yapı (ekler)
21 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
22 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C d - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E d - Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 10 Boş: 0 Net: 7.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D e - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A e - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C d - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D e - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D b - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E c - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B e - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C d - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B a - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B d - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E d - Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D c - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C b - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 7 Boş: 31 Net: 0.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E d - Fonksiyonlar
3 B c - Mantık
4 E d - Bölme - Bölünebilme
5 C d - Problem
6 E b - ebob-ekok
7 C C + Bölme - Bölünebilme
8 D e - Denklem Kurma Problemleri
9 C a - Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

İREM
12/E - 0
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
234.125

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 33.54 40.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

46 23 51

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 26 11 3 23.25
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-1 5 3 0 2 3.00
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 6 8 26 4.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 1 6 -0.25
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 17 172.765
Kurum 11 71 184.079

İlçe 205 1034 186.543
İl 299 2482 170.716

Genel 14265 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 23.25 13.25 4.00 0 40.25 234.125

N D Ö Doğru: 26 Yanlış: 11 Boş: 3 Net: 23.25 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C a - Ses Bilgisi
8 A e - Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E d - Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E Noktalama İşaretleri
13 A e - Yazım Kuralları
14 C e - Söz Öbeğinde Anlam
15 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (konu)
28 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 3 Boş: 3 Net: 13.25 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A e - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C b - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B c - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 8 Boş: 26 Net: 4.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E b - Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E b - Fonksiyonlar
13 B c - Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C C + Problem
16 E E + ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C b - Denklem Kurma Problemleri
20 A d - Yaş Problemleri
21 A b - Hız probemleri
22 B B + Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C a - Problem
30 E c - Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 1 Boş: 19 Net: -0.25 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D a - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

KAPLAN FARUK
12/E - 402
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
132.750

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 8.12 9.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

13 13 94

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 3 5 32 1.75
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-2 5 1 1 3 0.75
MATEMATİK 40 3 3 34 2.25
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 15 17 172.765
Kurum 61 71 184.079

İlçe 851 1034 186.543
İl 1825 2482 170.716

Genel 44117 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 1.75 5.75 2.25 0.00 9.75 132.750

N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 5 Boş: 32 Net: 1.75 TÜRKÇE(A)
1 E a - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A c - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
5 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B Cümlede anlam (yorumlama)
12 E Noktalama İşaretleri
13 A Yazım Kuralları
14 C Söz Öbeğinde Anlam
15 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (konu)
28 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 5 Boş: 8 Net: 5.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E d - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B e - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C a - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D b - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B a - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 3 Boş: 34 Net: 2.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E E + Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B c - Mantık
14 E a - Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A A + Yaş Problemleri
21 A b - Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

MAZLUM CENGİZ
12/E - 31
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
188.825

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 22.50 27.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

31 16 73

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 30 1 9 29.75
TARİH 5 0 4 1 -1.00
COĞRAFYA 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-1 5 0 3 2 -0.75
DİN KÜLTÜR 5 0 4 1 -1.00
FELSEFE-2 5 0 4 1 -1.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 6 17 172.765
Kurum 32 71 184.079

İlçe 452 1034 186.543
İl 771 2482 170.716

Genel 27725 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 29.75 0 0.00 0.00 27.00 188.825

N D Ö Doğru: 30 Yanlış: 1 Boş: 9 Net: 29.75 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C C + Ses Bilgisi
8 A A + Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E d - Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 15 Boş: 4 Net: -2.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A b - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E d - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E c - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C b - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B a - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B e - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B d - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D b - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C b - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C a - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B e - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C d - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D a - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E a - Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C d - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B a - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

MEHMET KALKAN
12/E - 384
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
126.850

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 6.67 8.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

14 24 82

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 8 16 16 4.00
TARİH 5 3 0 2 3.00
COĞRAFYA 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-1 5 0 1 4 -0.25
DİN KÜLTÜR 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 16 17 172.765
Kurum 63 71 184.079

İlçe 889 1034 186.543
İl 1949 2482 170.716

Genel 45214 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 4.00 4.75 0 0 8.00 126.850

N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 16 Boş: 16 Net: 4.00 TÜRKÇE(B)
1 E Noktalama İşaretleri
2 A c - Yazım Kuralları
3 C Söz Öbeğinde Anlam
4 E a - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C a - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A e - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D Cümlede anlam (yorumlama)
15 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A b - Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B a - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D e - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 5 Boş: 9 Net: 4.75 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C b - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E b - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D a - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E c - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 2 Boş: 38 Net: -0.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B a - Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B c - Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 1 Boş: 19 Net: -0.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

MELEK ASLAN
12/E - 448
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
186.850

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 21.67 26.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

29 12 79

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 9 14 14.75
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 1 1 3 0.75
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 8 17 172.765
Kurum 34 71 184.079

İlçe 465 1034 186.543
İl 793 2482 170.716

Genel 28350 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 14.75 10.50 0.75 0.00 26.00 186.850

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 9 Boş: 14 Net: 14.75 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D c - Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A b - Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C e - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (konu)
28 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 2 Boş: 7 Net: 10.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E d - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C e - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B a - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 38 Net: 0.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B c - Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

NESRİN YAVUZZ
12/E - 428
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
189.200

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 22.29 26.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

30 13 77

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 18 9 13 15.75
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-2 5 1 1 3 0.75
MATEMATİK 40 2 1 37 1.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 5 17 172.765
Kurum 31 71 184.079

İlçe 446 1034 186.543
İl 765 2482 170.716

Genel 27572 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 15.75 9.25 1.75 0.00 26.75 189.200

N D Ö Doğru: 18 Yanlış: 9 Boş: 13 Net: 15.75 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D c - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A A + Yazım Kuralları
9 C a - Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B Cümlede anlam (yorumlama)
12 E a - Noktalama İşaretleri
13 A b - Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C e - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 3 Boş: 7 Net: 9.25 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C b - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B d - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B a - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 1 Boş: 37 Net: 1.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B c - Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

RAMAZAN BENEK
12/E - 102
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
169.575

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 17.29 20.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

31 41 48

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 14 24 2 8.00
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-1 5 1 4 0 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 2 3 0 1.25
MATEMATİK 40 3 5 32 1.75
FİZİK 7 0 2 5 -0.50
KİMYA 7 0 1 6 -0.25
BİYOLOJİ 6 2 1 3 1.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 11 17 172.765
Kurum 48 71 184.079

İlçe 596 1034 186.543
İl 1089 2482 170.716

Genel 33979 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 8.00 10.00 1.75 1.00 20.75 169.575

N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 24 Boş: 2 Net: 8.00 TÜRKÇE(B)
1 E c - Noktalama İşaretleri
2 A d - Yazım Kuralları
3 C b - Söz Öbeğinde Anlam
4 E b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C e - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C d - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E a - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B c - Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C b - Ses Bilgisi
18 A d - Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E b - Sözcükte yapı (ekler)
21 B a - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E a - Paragraf bilgisi (konu)
39 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 12 Yanlış: 8 Boş: 0 Net: 10.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B a - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C d - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D b - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E c - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C b - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B e - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B a - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E E + Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D D + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C b - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 5 Boş: 32 Net: 1.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B d - Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C a - Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D D + Denklem Kurma Problemleri
9 C d - Denklem Kurma Problemleri
10 A d - Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A d - Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 4 Boş: 14 Net: 1.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E c - Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D c - Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B a - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ROJİN YELBOĞA
12/E - 119
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
219.850

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 30.00 36.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

38 8 74

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 27 6 7 25.50
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 2 17 172.765
Kurum 18 71 184.079

İlçe 282 1034 186.543
İl 434 2482 170.716

Genel 18103 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 25.50 10.50 0.00 0.00 36.00 219.850

N D Ö Doğru: 27 Yanlış: 6 Boş: 7 Net: 25.50 TÜRKÇE(B)
1 E E + Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C C + Söz Öbeğinde Anlam
4 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A e - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D Cümlede anlam (yorumlama)
15 D c - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D D + Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A b - Yazım Kuralları
19 C C + Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 2 Boş: 7 Net: 10.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E d - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E a - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

SEVGİ IŞI K
12/E - 435
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
150.675

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 12.71 15.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

23 31 66

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 15 17 8 10.75
TARİH 5 2 3 0 1.25
COĞRAFYA 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-1 5 0 1 4 -0.25
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 4 34 1.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 13 17 172.765
Kurum 53 71 184.079

İlçe 723 1034 186.543
İl 1423 2482 170.716

Genel 39693 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 10.75 3.50 1.00 0.00 15.25 150.675

N D Ö Doğru: 15 Yanlış: 17 Boş: 8 Net: 10.75 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A e - Yazım Kuralları
3 C e - Söz Öbeğinde Anlam
4 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C b - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A e - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
15 D c - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A b - Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E b - Sözcükte yapı (ekler)
21 B a - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E d - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 10 Boş: 4 Net: 3.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A d - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A c - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B c - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C a - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E c - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D e - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E d - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C d - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 4 Boş: 34 Net: 1.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B e - Mantık
4 E d - Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C b - Problem
25 E c - Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ŞİMŞEK HEDİYE
12/E - 138
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
89.350

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 -2.71 -3.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

6 37 77

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 3 25 12 -3.25
TARİH 5 0 4 1 -1.00
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 1 1 3 0.75
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 3 37 -0.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 17 17 172.765
Kurum 70 71 184.079

İlçe 1016 1034 186.543
İl 2439 2482 170.716

Genel 49872 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 0 0.75 0 0.00 -3.25 89.350

N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 25 Boş: 12 Net: -3.25 TÜRKÇE(B)
1 E b - Noktalama İşaretleri
2 A b - Yazım Kuralları
3 C b - Söz Öbeğinde Anlam
4 E b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C d - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A c - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D a - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E c - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B a - Sözcükte Anlam
13 A b - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A b - Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B Cümlede anlam (yorumlama)
22 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 9 Boş: 8 Net: 0.75 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E a - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D c - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A d - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E d - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E d - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C b - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E d - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C b - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 3 Boş: 37 Net: -0.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B e - Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C b - Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B d - Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

VEYSEL ORAK
12/E - 412
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
174.925

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 18.75 22.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

26 14 80

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 8 15 15.00
TARİH 5 3 0 2 3.00
COĞRAFYA 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-1 5 0 1 4 -0.25
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 1 0 6 1.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 10 17 172.765
Kurum 43 71 184.079

İlçe 548 1034 186.543
İl 981 2482 170.716

Genel 32216 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 15.00 6.00 0.75 0.75 22.50 174.925

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 8 Boş: 15 Net: 15.00 TÜRKÇE(A)
1 E a - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A c - Cümlede anlam (yorumlama)
4 D Cümlede anlam (yorumlama)
5 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A d - Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (konu)
28 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D D + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 4 Boş: 9 Net: 6.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C b - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D b - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D a - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 38 Net: 0.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B Problem
3 E Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B c - Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 18 Net: 0.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ZINAR İPEK
12/E - 178
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
192.400

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 23.33 28.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

35 28 57

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 26 12 2 23.00
TARİH 5 1 4 0 0.00
COĞRAFYA 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-1 5 1 4 0 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 5 0 -1.25
FELSEFE-2 5 1 4 0 0.00
MATEMATİK 40 5 0 35 5.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 4 17 172.765
Kurum 30 71 184.079

İlçe 428 1034 186.543
İl 734 2482 170.716

Genel 26509 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 23.00 0.00 5.00 0.00 28.00 192.400

N D Ö Doğru: 26 Yanlış: 12 Boş: 2 Net: 23.00 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C C + Ses Bilgisi
8 A A + Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E E + Sözcükte yapı (ekler)
11 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C * - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E b - Paragraf bilgisi (konu)
28 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E d - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D a - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 16 Boş: 0 Net: 0.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A e - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E c - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E b - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D c - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C e - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B a - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B a - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D D + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C a - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E b - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B d - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C * - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D a - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C b - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E b - Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D a - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B a - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B d - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 0 Boş: 35 Net: 5.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E E + Problem
2 B B + Problem
3 E E + Problem
4 A A + Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

CANER YAVUZ
12/F - 387
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
231.900

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 32.92 39.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

42 10 68

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 22 7 11 20.25
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-1 5 4 1 0 3.75
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-2 5 1 1 3 0.75
MATEMATİK 40 4 1 35 3.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 4 13 173.944
Kurum 13 71 184.079

İlçe 219 1034 186.543
İl 322 2482 170.716

Genel 14844 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 20.25 15.50 3.75 0.00 39.50 231.900

N D Ö Doğru: 22 Yanlış: 7 Boş: 11 Net: 20.25 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C b - Ses Bilgisi
8 A e - Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B a - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C b - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A e - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 16 Yanlış: 2 Boş: 2 Net: 15.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B e - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D D + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D c - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 1 Boş: 35 Net: 3.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A A + Köklü Sayılar
5 C b - Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A A + Kümeler
29 C Problem
30 E E + Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

DAVUT SONAR
12/F - 0
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
131.325

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 7.92 9.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

14 18 88

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 11 8 21 9.00
TARİH 5 0 5 0 -1.25
COĞRAFYA 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 10 13 173.944
Kurum 62 71 184.079

İlçe 863 1034 186.543
İl 1853 2482 170.716

Genel 44393 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 9.00 0 0.75 0.00 9.50 131.325

N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 8 Boş: 21 Net: 9.00 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C C + Ses Bilgisi
8 A A + Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E E + Sözcükte yapı (ekler)
11 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E b - Noktalama İşaretleri
13 A e - Yazım Kuralları
14 C d - Söz Öbeğinde Anlam
15 E c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C e - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (konu)
28 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 9 Boş: 9 Net: -0.25 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A d - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E d - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D c - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A e - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E c - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B a - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B c - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C d - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 38 Net: 0.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E b - Problem
2 B Problem
3 E E + Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

DİLANNN
12/F - 415
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
264.400

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 41.04 49.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

51 7 62

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 26 6 8 24.50
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-1 5 4 1 0 3.75
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-2 5 1 0 4 1.00
MATEMATİK 40 6 0 34 6.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 13 173.944
Kurum 3 71 184.079

İlçe 92 1034 186.543
İl 153 2482 170.716

Genel 8387 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 24.50 18.75 6.00 0.00 49.25 264.400

N D Ö Doğru: 26 Yanlış: 6 Boş: 8 Net: 24.50 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E E + Sözcükte yapı (ekler)
11 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E a - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 19 Yanlış: 1 Boş: 0 Net: 18.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B B + Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D D + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E E + Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 0 Boş: 34 Net: 6.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A A + Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A A + Kümeler
29 C Problem
30 E E + Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ENES ASLAN
12/F - 85
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
216.375

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 29.17 35.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

40 20 60

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 8 9 21.00
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-1 5 3 2 0 2.50
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 6 3 31 5.25
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 5 13 173.944
Kurum 21 71 184.079

İlçe 308 1034 186.543
İl 477 2482 170.716

Genel 19125 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 21.00 8.75 5.25 0.00 35.00 216.375

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 8 Boş: 9 Net: 21.00 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C d - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E d - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D e - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 9 Boş: 0 Net: 8.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A b - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C d - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E b - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B e - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D D + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C b - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C d - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C a - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 3 Boş: 31 Net: 5.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A A + Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C C + Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B e - Yüzde Problemleri
23 A A + Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A c - Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A A + Kümeler
29 C b - Problem
30 E E + Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

İDRİS ALTUN
12/F - 446
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
180.975

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 20.21 24.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

31 27 62

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 16 8 16 14.00
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 2 0 3 2.00
FELSEFE-1 5 0 1 4 -0.25
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 3 9 28 0.75
FİZİK 7 1 2 4 0.50
KİMYA 7 1 2 4 0.50
BİYOLOJİ 6 1 2 3 0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 7 13 173.944
Kurum 40 71 184.079

İlçe 516 1034 186.543
İl 893 2482 170.716

Genel 30280 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 14.00 8.00 0.75 1.50 24.25 180.975

N D Ö Doğru: 16 Yanlış: 8 Boş: 16 Net: 14.00 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
6 D Cümlenin Ögeleri
7 C Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C Cümlenin Ögeleri
10 E Sözcükte yapı (ekler)
11 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E d - Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C a - Söz Öbeğinde Anlam
15 E c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 4 Boş: 7 Net: 8.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C a - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D e - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 9 Boş: 28 Net: 0.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E a - Problem
2 B Problem
3 E b - Problem
4 A Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C b - Problem
8 E c - Mutlak değerde eşitsizlik
9 E E + Eşitsizlikler
10 E c - Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C a - Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A e - Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A A + Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A Kümeler
29 C Problem
30 E Olasılık
31 C d - Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D a - Üçgenler
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 6 Boş: 11 Net: 1.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B B + Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E a - Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B c - Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C C + Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D a - Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E d - Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C C + Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B c - Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

MEHMET ŞAHİN
12/F - 110
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
135.200

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 8.75 10.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

18 30 72

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 8 16 16 4.00
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-1 5 3 2 0 2.50
DİN KÜLTÜR 5 0 3 2 -0.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 4 34 1.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 9 13 173.944
Kurum 60 71 184.079

İlçe 838 1034 186.543
İl 1784 2482 170.716

Genel 43571 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 4.00 5.50 1.00 0.00 10.50 135.200

N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 16 Boş: 16 Net: 4.00 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C C + Söz Öbeğinde Anlam
4 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A d - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D Cümlede anlam (yorumlama)
15 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D D + Cümlenin Ögeleri
17 C e - Ses Bilgisi
18 A Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B Cümlede anlam (yorumlama)
22 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 10 Boş: 2 Net: 5.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A b - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B e - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C d - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E b - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D D + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C b - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D a - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C b - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E c - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 4 Boş: 34 Net: 1.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E b - Fonksiyonlar
3 B c - Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C b - Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A b - Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

NERGİZ DEMİR
12/F - 405
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
111.650

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 2.92 3.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

8 18 94

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 6 11 23 3.25
TARİH 5 0 0 5 0.00
COĞRAFYA 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-1 5 1 0 4 1.00
DİN KÜLTÜR 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 3 37 -0.75
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 11 13 173.944
Kurum 66 71 184.079

İlçe 968 1034 186.543
İl 2229 2482 170.716

Genel 47645 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 3.25 1.25 0 0 3.50 111.650

N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 11 Boş: 23 Net: 3.25 TÜRKÇE(B)
1 E Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C e - Söz Öbeğinde Anlam
4 E Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C b - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B Sözcükte Anlam
13 A Cümlede anlam (yorumlama)
14 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D c - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E a - Paragraf bilgisi (konu)
39 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 3 Boş: 15 Net: 1.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D a - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E b - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 3 Boş: 37 Net: -0.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B c - Mantık
4 E a - Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D c - Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 1 Boş: 19 Net: -0.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

NURULLAH TKNN
12/F - 155
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
106.650

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 1.67 2.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

19 68 33

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 8 32 0 0.00
TARİH 5 1 4 0 0.00
COĞRAFYA 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-1 5 1 3 1 0.25
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-2 5 0 5 0 -1.25
MATEMATİK 40 7 22 11 1.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 12 13 173.944
Kurum 67 71 184.079

İlçe 977 1034 186.543
İl 2289 2482 170.716

Genel 48206 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 0.00 0.50 1.50 0.00 2.00 106.650

N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 32 Boş: 0 Net: 0.00 TÜRKÇE(B)
1 E d - Noktalama İşaretleri
2 A b - Yazım Kuralları
3 C * - Söz Öbeğinde Anlam
4 E d - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C a - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C a - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D a - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C * - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A c - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D e - Cümlenin Ögeleri
17 C b - Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C C + Cümlenin Ögeleri
20 E c - Sözcükte yapı (ekler)
21 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E a - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C a - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 14 Boş: 2 Net: 0.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A c - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A d - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E a - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B c - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E d - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B a - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C a - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D b - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D a - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C a - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B c - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C d - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B a - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B c - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E c - Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D a - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C b - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 22 Boş: 11 Net: 1.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E c - Fonksiyonlar
3 B d - Mantık
4 E a - Bölme - Bölünebilme
5 C b - Problem
6 E b - ebob-ekok
7 C C + Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C b - Denklem Kurma Problemleri
10 A d - Yaş Problemleri
11 A d - Hız probemleri
12 E E + Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A e - Köklü Sayılar
16 C C + Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C e - Problem
19 E c - Mutlak değerde eşitsizlik
20 E a - Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A e - Kümeler
24 C d - Problem
25 E a - Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A c - Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A d - Katı Cisimler
32 E a - Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D c - Üçgenler
35 C C + Açılar
36 D b - Üçgenler
37 C C + Açılar
38 C e - Çokgenler
39 D a - Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

RAHİME MUTLU
12/F - 406
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
183.275

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 20.83 25.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

33 32 55

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 19 17 4 14.75
TARİH 5 2 3 0 1.25
COĞRAFYA 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 4 6 30 2.50
FİZİK 7 0 2 5 -0.50
KİMYA 7 1 0 6 1.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 6 13 173.944
Kurum 37 71 184.079

İlçe 495 1034 186.543
İl 852 2482 170.716

Genel 29543 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 14.75 7.25 2.50 0.50 25.00 183.275

N D Ö Doğru: 19 Yanlış: 17 Boş: 4 Net: 14.75 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C a - Söz Öbeğinde Anlam
4 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D b - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C a - Ses Bilgisi
18 A e - Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B e - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E d - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E a - Paragraf bilgisi (konu)
39 C a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 7 Boş: 4 Net: 7.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D c - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A c - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B c - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C e - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D D + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E c - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D b - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 6 Boş: 30 Net: 2.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
2 E a - Fonksiyonlar
3 B c - Mantık
4 E d - Bölme - Bölünebilme
5 C C + Problem
6 E ebob-ekok
7 C e - Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A b - Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D D + Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A b - Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 2 Boş: 17 Net: 0.50 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E c - Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C e - Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D D + Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

SEYİTHAN AYDIN
12/F - 146
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
70.875

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 -7.29 -8.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

6 59 55

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 4 23 13 -1.75
TARİH 5 0 5 0 -1.25
COĞRAFYA 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-1 5 0 5 0 -1.25
DİN KÜLTÜR 5 0 5 0 -1.25
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 18 22 -4.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 13 13 173.944
Kurum 71 71 184.079

İlçe 1031 1034 186.543
İl 2477 2482 170.716

Genel 50523 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 0 0 0 0.00 -8.75 70.875

N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 23 Boş: 13 Net: -1.75 TÜRKÇE(B)
1 E d - Noktalama İşaretleri
2 A e - Yazım Kuralları
3 C d - Söz Öbeğinde Anlam
4 E b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C e - Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A c - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D e - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E b - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B a - Sözcükte Anlam
13 A d - Cümlede anlam (yorumlama)
14 D e - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D c - Cümlenin Ögeleri
17 C e - Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C b - Cümlenin Ögeleri
20 E c - Sözcükte yapı (ekler)
21 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C d - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D c - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E Paragraf bilgisi (konu)
39 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 18 Boş: 0 Net: -2.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D e - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A d - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A b - İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E c - Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B d - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B d - Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C b - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E b - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D b - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C a - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D b - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E d - İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B c - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C a - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 18 Boş: 22 Net: -4.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B d - Problem (1. dereceden denklemler)
2 E b - Fonksiyonlar
3 B a - Mantık
4 E c - Bölme - Bölünebilme
5 C e - Problem
6 E d - ebob-ekok
7 C b - Bölme - Bölünebilme
8 D c - Denklem Kurma Problemleri
9 C a - Denklem Kurma Problemleri
10 A d - Yaş Problemleri
11 A e - Hız probemleri
12 E b - Problem
13 B c - Problem
14 E c - Problem
15 A e - Köklü Sayılar
16 C b - Problem (oran - orantı)
17 D a - Problem
18 C d - Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ZEHRA
12/F - 353
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
251.025

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 37.71 45.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

49 15 56

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 26 9 5 23.75
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-1 5 4 1 0 3.75
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-2 5 2 0 3 2.00
MATEMATİK 40 5 2 33 4.50
FİZİK 7 0 2 5 -0.50
KİMYA 7 0 1 6 -0.25
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 2 13 173.944
Kurum 6 71 184.079

İlçe 135 1034 186.543
İl 206 2482 170.716

Genel 10692 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 23.75 17.75 4.50 0 45.25 251.025

N D Ö Doğru: 26 Yanlış: 9 Boş: 5 Net: 23.75 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C e - Ses Bilgisi
8 A b - Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E E + Sözcükte yapı (ekler)
11 B c - Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C d - Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C C + Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E b - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 18 Yanlış: 1 Boş: 1 Net: 17.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C C + Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D D + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E E + Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 2 Boş: 33 Net: 4.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A A + Köklü Sayılar
5 C C + Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C b - Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B B + Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A A + Kümeler
29 C b - Problem
30 E Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 3 Boş: 17 Net: -0.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E d - Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C e - Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D e - Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ZİLAN ÖNER
12/F - 145
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
139.000

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 9.79 11.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

19 29 72

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 14 18 8 9.50
TARİH 5 2 1 2 1.75
COĞRAFYA 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-1 5 0 3 2 -0.75
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-2 5 0 3 2 -0.75
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 8 13 173.944
Kurum 58 71 184.079

İlçe 810 1034 186.543
İl 1708 2482 170.716

Genel 42747 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 9.50 2.25 0.00 0.00 11.75 139.000

N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 18 Boş: 8 Net: 9.50 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A A + Yazım Kuralları
3 C Söz Öbeğinde Anlam
4 E b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D a - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E d - Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A Cümlede anlam (yorumlama)
14 D a - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A d - Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B d - Cümlede anlam (yorumlama)
22 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E E + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D c - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D c - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 11 Boş: 4 Net: 2.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A d - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B d - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B c - Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C e - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D b - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D e - İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C b - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B c - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C b - İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B d - 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D e - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C d - MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B Problem
14 E Problem
15 A Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A Kümeler
24 C Problem
25 E Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

ZUHAL ORAK
12/F - 354
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
238.625

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 34.58 41.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

43 6 71

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 22 5 13 20.75
TARİH 5 5 0 0 5.00
COĞRAFYA 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-1 5 4 1 0 3.75
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 4 0 36 4.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 3 13 173.944
Kurum 9 71 184.079

İlçe 183 1034 186.543
İl 271 2482 170.716

Genel 13251 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 20.75 16.75 4.00 0.00 41.50 238.625

N D Ö Doğru: 22 Yanlış: 5 Boş: 13 Net: 20.75 TÜRKÇE(A)
1 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
2 B B + Sözcükte Anlam
3 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
4 D Cümlede anlam (yorumlama)
5 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
6 D D + Cümlenin Ögeleri
7 C b - Ses Bilgisi
8 A Yazım Kuralları
9 C C + Cümlenin Ögeleri
10 E d - Sözcükte yapı (ekler)
11 B Cümlede anlam (yorumlama)
12 E E + Noktalama İşaretleri
13 A A + Yazım Kuralları
14 C C + Söz Öbeğinde Anlam
15 E E + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
16 C Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
17 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
18 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
19 A Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
20 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
21 C Paragraf bilgisi (ana düşünce)
22 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
23 E E + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
25 C Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
26 D D + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
27 E E + Paragraf bilgisi (konu)
28 C b - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
29 D Paragraf bilgisi (ana düşünce)
30 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
31 B e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
32 C Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
33 D D + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
34 B Paragraf bilgisi (ana düşünce)
35 E E + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 B a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
37 E Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
38 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
39 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
40 E Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 1 Boş: 2 Net: 16.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
2 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
3 E E + Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
4 D D + Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
6 C Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
7 E E + Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
8 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
9 B Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
10 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
11 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
12 D D + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
13 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
14 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
16 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
17 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
18 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
19 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
20 C C + Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
21 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
22 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
23 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
24 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
25 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 0 Boş: 36 Net: 4.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 E Problem
2 B B + Problem
3 E Problem
4 A A + Köklü Sayılar
5 C Problem (oran - orantı)
6 D Problem
7 C Problem
8 E Mutlak değerde eşitsizlik
9 E Eşitsizlikler
10 E Kümeler
11 B Problem (1. dereceden denklemler)
12 E Fonksiyonlar
13 B Mantık
14 E Bölme - Bölünebilme
15 C Problem
16 E ebob-ekok
17 C Bölme - Bölünebilme
18 D Denklem Kurma Problemleri
19 C Denklem Kurma Problemleri
20 A Yaş Problemleri
21 A Hız probemleri
22 B Yüzde Problemleri
23 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
24 A Kümeler (problem)
25 C Grafik Problemleri
26 A Yüzde Problemleri
27 E Problem
28 A A + Kümeler
29 C Problem
30 E E + Olasılık
31 C Açılar
32 D Üçgenler
33 C Açılar
34 C Çokgenler
35 D Çokgenler
36 A Çokgenler
37 A Katı Cisimler
38 E Dairenin Alanı
39 D Üçgenler
40 D Üçgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 A Elektrik ve manyetizma
2 B Mercekler
3 C Kütle çekim kuvveti
4 A Isı ve Sıcaklık
5 E Sürtünme Kuvveti
6 B Kuvvet ve hareket
7 C Ses dalgası
8 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
9 B Atom ve Periyodik Sistem
10 E Atom ve Periyodik Sistem
11 C Maddenin Hâlleri
12 A Gazlar
13 D Asitler, bazlar, tuzlar
14 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
15 E Yaşam Bilimi Biyoloji
16 A Hücre
17 D Canlılar Dünyası
18 C Kalıtmıın genel ilkeleri
19 C Kalıtmıın genel ilkeleri
20 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
ALTIN KARMA TYT-AYT / ALTIN KARMA TYT-AYT 1 / ALTIN KARMA TYT 1

UFUK BABA
12/G - 14900
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
Mardin - MİDYAT

PUAN
192.700

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 23.12 27.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

34 25 61

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 18 5 12.50
TARİH 5 3 2 0 2.50
COĞRAFYA 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-1 5 4 1 0 3.75
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 4 0 36 4.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 1 192.700
Kurum 29 71 184.079

İlçe 424 1034 186.543
İl 728 2482 170.716

Genel 26395 50594 202.639

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

ALTIN KARMA TYT 1 12.50 11.25 4.00 0.00 27.75 192.700

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 18 Boş: 5 Net: 12.50 TÜRKÇE(B)
1 E a - Noktalama İşaretleri
2 A Yazım Kuralları
3 C a - Söz Öbeğinde Anlam
4 E b - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
5 C C + Paragraf bilgisi (paragrafı ikiye bölme)
6 C C + Paragraf bilgisi (düşüncenin akışını bozan cümle)
7 B B + Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
8 A A + Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
9 D c - Paragraf bilgisi (soru - cevap)
10 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
11 E E + Sözcükte anlam (boşluk doldurma)
12 B B + Sözcükte Anlam
13 A A + Cümlede anlam (yorumlama)
14 D b - Cümlede anlam (yorumlama)
15 D D + Cümlede anlam (yorumlama)
16 D Cümlenin Ögeleri
17 C Ses Bilgisi
18 A A + Yazım Kuralları
19 C Cümlenin Ögeleri
20 E Sözcükte yapı (ekler)
21 B B + Cümlede anlam (yorumlama)
22 B B + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
23 B B + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
24 C C + Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
25 D e - Paragraf bilgisi (anlatım özellikleri)
26 B e - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
27 E d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
28 B d - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
29 E a - Paragraf bilgisi (boşluk tamamlama)
30 D D + Paragraf bilgisi (soru - cevap)
31 E a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
32 E b - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
33 D e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
34 E a - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
35 C C + Paragraf bilgisi (ana düşünce)
36 C b - Paragraf bilgisi (boşluk doldurma)
37 D c - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
38 E E + Paragraf bilgisi (konu)
39 C e - Paragraf bilgisi (yardımcı düşünce)
40 D a - Paragraf bilgisi (ana düşünce)
N D Ö Doğru: 13 Yanlış: 7 Boş: 0 Net: 11.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 E d - Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgu
2 D b - Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3 A A + Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
4 A A + İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve hayat tarzları arasındaki ilişkiyi anali
5 E E + Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
6 B a - Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır
7 B B + Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
8 C a - Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımda bulunur.
9 E b - Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.
10 B B + Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
11 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
12 D a - 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
13 E E + 18. yy - 19. yy felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
14 D D + 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
15 C C + MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
16 D D + İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
17 C e - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
18 E E + İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
19 B B + İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 C C + İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
21 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
22 B 15. yy - 17. yy felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
23 E Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar.
24 D MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
25 C MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 0 Boş: 36 Net: 4.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B Problem (1. dereceden denklemler)
2 E Fonksiyonlar
3 B Mantık
4 E Bölme - Bölünebilme
5 C Problem
6 E ebob-ekok
7 C Bölme - Bölünebilme
8 D Denklem Kurma Problemleri
9 C Denklem Kurma Problemleri
10 A Yaş Problemleri
11 A Hız probemleri
12 E Problem
13 B B + Problem
14 E Problem
15 A A + Köklü Sayılar
16 C Problem (oran - orantı)
17 D Problem
18 C Problem
19 E Mutlak değerde eşitsizlik
20 E Eşitsizlikler
21 E Kümeler
22 E Problem
23 A A + Kümeler
24 C Problem
25 E E + Olasılık
26 B Yüzde Problemleri
27 A Denklemler (Denklem kurma problemi)
28 A Kümeler (problem)
29 C Grafik Problemleri
30 A Yüzde Problemleri
31 A Katı Cisimler
32 E Dairenin Alanı
33 D Üçgenler
34 D Üçgenler
35 C Açılar
36 D Üçgenler
37 C Açılar
38 C Çokgenler
39 D Çokgenler
40 A Çokgenler
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Sürtünme Kuvveti
2 B Kuvvet ve hareket
3 C Ses dalgası
4 A Elektrik ve manyetizma
5 B Mercekler
6 C Kütle çekim kuvveti
7 A Isı ve Sıcaklık
8 A Gazlar
9 D Asitler, bazlar, tuzlar
10 C Kimyasal tepkimeler ve denklemler
11 D Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları
12 B Atom ve Periyodik Sistem
13 E Atom ve Periyodik Sistem
14 C Maddenin Hâlleri
15 C Kalıtmıın genel ilkeleri
16 C Kalıtmıın genel ilkeleri
17 B Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları
18 E Yaşam Bilimi Biyoloji
19 A Hücre
20 D Canlılar Dünyası


