
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT gercuş anadolu lisesi ÇAP 3 SINIF 11 82 82 273 7340

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,59 9,97 8,10 3,30 3,75 2,37 3,36 2,80 2,66 2,44 1,24 2,13 2,32 0,96 2,08 8,36 6,40 6,76 2,51 3,78 1,57 3,39 3,08 2,62 4,31 2,42 3,71 40,58 34,40 32,00 190,350 215,800 195,350 185,020

Okul Ortalaması 8,27 10,58 5,63 3,04 3,46 2,17 3,49 3,11 2,72 1,77 1,57 1,38 3,03 0,91 2,80 2,19 4,35 1,10 0,70 2,27 0,14 1,19 3,08 0,42 1,39 2,69 0,72 25,07 32,02 17,08 151,080 199,560 118,870 141,480

KATILIMLAR

1 474 FİRDEVS KIRAÇ 11C 16 10 13,50 2 8 0,00 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 5 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 37 36 28,00 195,772 2733 265,711 1522 123,009 4166 218,064 2094

2 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 18 10 15,50 5 5 3,75 7 3 6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 8 0,00 2 4 1,00 40 37 30,75 195,605 2742 295,554 839 109,226 4956 205,024 2526

3 507 SERANUR ÖNAL 11A 14 8 12,00 2 5 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 5 9 2,75 3 6 1,50 3 4 2,00 5 5 3,75 38 39 28,25 193,695 2809 223,476 2720 165,264 2878 201,241 2677

4 378 BEHİYE ÇELİK 11D 16 13 12,75 4 6 2,50 6 4 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 39 31 31,25 191,907 2878 293,830 876 112,716 4733 189,005 3128

5 320 YUSUF BATOM 11A 9 8 7,00 5 3 4,25 4 0 4,00 2 4 1,00 1 8 -1,00 8 1 7,75 10 0 10,00 39 24 33,00 191,822 2883 201,282 3420 213,403 1927 155,223 4562

6 511 ŞİLAN BULCE 11D 16 9 13,75 6 4 5,00 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 36 23 30,25 191,325 2900 299,221 775 195,985 2849

7 466 BÜŞRA ÖNER 11A 10 7 8,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 4 1,00 2 5 0,75 3 5 1,75 6 4 5,00 38 30 30,50 185,532 3145 244,949 2086 154,638 3168 163,948 4189

8 480 HELEN YILDIZHAN 11C 10 9 7,75 7 1 6,75 6 3 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 34 18 29,50 184,547 3188 263,694 1563 130,323 3854 171,576 3822

9 489 MELİKE EREN 11D 13 6 11,50 8 2 7,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 33 16 29,00 183,657 3222 293,046 890 180,280 3469

10 476 GÜL KIZMAZ 11C 13 11 10,25 3 5 1,75 4 4 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 31 24 25,00 180,072 3375 249,379 1953 117,617 4413 189,026 3123

11 470 ESRA KAVAK 11C 11 10 8,50 5 3 4,25 3 5 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 31 20 26,00 178,917 3440 253,047 1845 119,362 4332 178,399 3554

12 498 REMZ YE SÖĞÜT 11C 11 8 9,00 5 2 4,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 30 21 24,75 178,360 3471 240,654 2216 124,283 4134 183,477 3338

13 481 HELİN OKÇU 11D 13 9 10,75 6 3 5,25 6 4 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 35 30 27,50 177,322 3514 275,105 1289 105,736 5218 168,692 3963

14 980 ABDULSAMET METE 11A 13 13 9,75 7 3 6,25 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 3 6 1,50 32 26 25,50 175,480 3589 253,831 1825 114,775 4617 172,830 3782

15 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN 11D 15 13 11,75 3 7 1,25 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 5 -1,25 34 37 24,75 174,317 3633 277,320 1240 180,437 3463

16 484 NİMET ATILĞAN 11A 10 7 8,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 6 2,50 1 7 -0,75 3 3 2,25 4 3 3,25 30 28 23,00 173,145 3684 205,243 3319 147,637 3342 173,478 3732

17 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 9 14 5,50 7 3 6,25 3 5 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 6 7 4,25 0 7 -1,75 3 2 2,50 33 38 23,50 171,015 3779 220,989 2810 134,440 3738 165,400 4118

18 130 11D 12 11 9,25 6 4 5,00 6 4 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 31 26 24,50 169,747 3846 261,458 1616 164,575 4156

19 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 15 10 12,50 4 6 2,50 3 5 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 27 25 20,75 169,290 3861 239,672 2239 187,260 3199

20 0 11A 13 13 9,75 2 5 0,75 3 5 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 6 2,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 5 0,75 31 43 20,25 168,402 3903 225,242 2669 111,107 4854 183,948 3323

21 459 ALİ ŞAHİN 11B 7 2 6,50 6 3 5,25 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 28 14 24,50 167,670 3936 250,205 1923 110,480 4862 154,910 4570

22 465 BÜŞRA 11A 8 8 6,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 6 1,50 3 1 2,75 4 3 3,25 2 3 1,25 29 24 23,00 166,662 3987 194,302 3630 156,539 3114 151,420 4724

23 0 EMİNE 11 6 1 5,75 1 1 0,75 4 2 3,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 3 4,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 23 13 19,75 164,417 4102 190,969 3736 140,793 3531 167,145 4035

24 493 NAİME SOYORAL 11C 10 7 8,25 7 1 6,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 27 20 22,00 164,372 4106 241,772 2180 103,657 5373 162,360 4249

25 483 İSA ÖZDEMİR 11D 15 14 11,50 3 7 1,25 6 4 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 30 19,50 163,810 4136 234,281 2400 178,692 3530

26 479 HAVVA TUNÇ 11D 11 11 8,25 1 5 -0,25 5 3 4,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 27 28 20,00 162,292 4212 216,360 2955 116,676 4515 165,536 4114

27 508 HÜSEYİN 11A 11 12 8,00 5 3 4,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 5 1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 33 19,75 162,232 4217 216,204 2959 115,402 4606 166,968 4037

28 0 NAZAR ÇETİN 11E 12 9 9,75 2 4 1,00 6 1 5,75 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 25 19 20,25 161,827 4231 241,125 2205 168,065 3995

29 205 HASAN BARLAK 11A 9 8 7,00 3 3 2,25 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 5 2,75 2 2 1,50 1 4 0,00 1 2 0,50 27 34 18,50 160,792 4278 191,753 3721 131,911 3798 166,341 4071
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT gercuş anadolu lisesi ÇAP 3 SINIF 11 82 82 273 7340

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,59 9,97 8,10 3,30 3,75 2,37 3,36 2,80 2,66 2,44 1,24 2,13 2,32 0,96 2,08 8,36 6,40 6,76 2,51 3,78 1,57 3,39 3,08 2,62 4,31 2,42 3,71 40,58 34,40 32,00 190,350 215,800 195,350 185,020

Okul Ortalaması 8,27 10,58 5,63 3,04 3,46 2,17 3,49 3,11 2,72 1,77 1,57 1,38 3,03 0,91 2,80 2,19 4,35 1,10 0,70 2,27 0,14 1,19 3,08 0,42 1,39 2,69 0,72 25,07 32,02 17,08 151,080 199,560 118,870 141,480

KATILIMLAR

30 455 ELF 11A 11 10 8,50 2 7 0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 5 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 29 37 19,75 160,027 4324 216,517 2951 114,461 4623 160,928 4329

31 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 11 16 7,00 6 3 5,25 4 3 3,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 27 26 20,50 159,370 4358 228,283 2572 106,990 5064 155,223 4562

32 180 ARAT SİNGER 11B 5 2 4,50 6 3 5,25 6 4 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 25 11 22,25 157,430 4453 237,833 2288 106,990 5064 137,773 5283

33 500 RIDVAN ŞAH 11B 8 7 6,25 5 2 4,50 3 4 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 27 27 20,25 156,565 4496 227,812 2586 105,245 5243 148,400 4850

34 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 8 12 5,00 4 4 3,00 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 25 20,75 152,972 4679 233,382 2428 134,910 5380

35 140 RAMAZAN TURĞUT 11C 7 9 4,75 4 1 3,75 4 6 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 25 26 18,50 152,482 4709 207,813 3238 113,813 4709 144,283 5024

36 514 ZEYNEP TEKİN 11B 7 6 5,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 18 10 15,50 148,615 4886 189,224 3792 113,970 4645 151,106 4730

37 222 BÜŞRA IŞIK 11C 8 10 5,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 0 1,00 22 17 17,75 148,330 4901 209,871 3162 106,363 5195 138,400 5249

38 197 ZER FE KALKAN 11E 9 17 4,75 4 1 3,75 4 4 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 3 0,25 26 31 18,25 147,375 4938 217,342 2917 133,165 5460

39 477 HASAN ŞAHİN 11D 6 6 4,50 3 2 2,50 6 2 5,50 5 0 5,00 20 10 17,50 145,205 5054 214,009 3041 131,420 5536

40 49 NESLİHAN KESKİN 11A 7 2 6,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 4 2,00 1 0 1,00 14 7 12,25 144,670 5083 162,851 4503 120,323 4309 158,086 4447

41 556 ELİF KESKİN 11D 9 18 4,50 3 4 2,00 6 2 5,50 5 0 5,00 23 24 17,00 144,195 5110 210,833 3137 131,420 5536

42 513 ZEYNEP KAPLAN 11B 13 15 9,25 3 5 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 19 31 11,25 142,875 5174 178,869 4074 164,575 4156

43 184 MULAYİM YILMAZ 11C 8 20 3,00 6 4 5,00 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 29 49 16,75 140,955 5283 208,304 3209 122,538 5894

44 501 RIDVAN Y 11A 2 0 2,00 1 1 0,75 4 2 3,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 3 3,25 1 8 -1,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 19 21 13,75 140,917 5285 164,794 4453 125,872 4062 134,617 5407

45 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 2 0 2,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 5 2,75 4 5 2,75 20 17 15,75 140,192 5315 141,305 5074 160,029 3018 112,716 6250

46 196 GÜLSÜM ORHAN 11B 8 9 5,75 4 2 3,50 2 6 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 17 19 12,25 139,967 5326 175,087 4171 106,990 5064 146,498 4924

47 440 ŞÜKRAN A S* 11 9 11 6,25 4 3 3,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 5 0,75 20 29 12,75 139,657 5341 181,753 4006 103,187 5476 143,635 5045

48 460 BARAN ÜNER 11B 8 10 5,50 3 7 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 18 23 12,25 139,420 5352 174,930 4176 106,990 5064 144,753 4996

49 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 8 12 5,00 1 6 -0,50 5 3 4,25 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 20 24 14,00 139,122 5361 193,675 3654 134,910 5380

50 225 YUSRA TURĞT 11D 10 18 5,50 3 7 1,25 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 14 -1,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 31 61 15,75 139,055 5364 225,754 2647 128,871 5628

51 187 DELAL KARDAŞ 11B 7 10 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 1 2 0,50 19 19 14,25 138,640 5388 193,362 3670 131,420 5536

52 467 BÜŞRA Ş 11A 6 14 2,50 4 4 3,00 5 4 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 25 39 15,25 136,925 5448 188,931 3801 109,540 4947 117,460 6083

53 116 Ş   A  LŞ M EK 11A 7 11 4,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 8 0,00 22 45 10,75 135,530 5498 169,381 4338 102,852 5492 142,381 5106

54 0 NARİN ADSIZ 11 9 12 6,00 4 6 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 7 0,25 0 4 -1,00 17 30 9,50 132,330 5627 164,126 4476 141,890 5114

55 191 NİSANU R * VUZ 11A 9 17 4,75 1 8 -1,00 3 4 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 7 -1,75 3 6 1,50 23 49 10,75 131,902 5644 174,460 4196 133,165 5460

56 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 3 5 1,75 6 2 5,50 5 3 4,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 18 16 14,00 131,897 5645 193,226 3674 112,225 6268

57 485 KUMRU GÜND ÜZ 11D 6 17 1,75 3 2 2,50 6 2 5,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 24 14,00 131,790 5652 194,814 3611 112,225 6268

58 212 MERVE KAÇ 11C 3 6 1,50 5 4 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 15 17 10,75 130,797 5691 148,598 4891 121,911 4228 123,186 5862
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT gercuş anadolu lisesi ÇAP 3 SINIF 11 82 82 273 7340

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,59 9,97 8,10 3,30 3,75 2,37 3,36 2,80 2,66 2,44 1,24 2,13 2,32 0,96 2,08 8,36 6,40 6,76 2,51 3,78 1,57 3,39 3,08 2,62 4,31 2,42 3,71 40,58 34,40 32,00 190,350 215,800 195,350 185,020

Okul Ortalaması 8,27 10,58 5,63 3,04 3,46 2,17 3,49 3,11 2,72 1,77 1,57 1,38 3,03 0,91 2,80 2,19 4,35 1,10 0,70 2,27 0,14 1,19 3,08 0,42 1,39 2,69 0,72 25,07 32,02 17,08 151,080 199,560 118,870 141,480

KATILIMLAR

59 472 FATİ EULUÇ 11E 7 9 4,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 7 0,25 2 6 0,50 16 28 9,00 129,980 5724 139,518 5131 120,657 4301 133,165 5460

60 194 YUNUSCAN K 11A 2 0 2,00 1 1 0,75 4 3 3,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 5 0,75 1 8 -1,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 18 27 11,25 129,400 5751 163,206 4495 110,010 4931 118,735 6039

61 70 MUSTAFA LTU N 11D 5 18 0,50 3 2 2,50 8 1 7,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 20 24 14,00 128,717 5779 190,854 3738 101,912 6645

62 0 SULTAN GÜ ER 11A 8 10 5,50 3 1 2,75 1 12 -2,00 1 7 -0,75 2 4 1,00 4 4 3,00 19 38 9,50 127,372 5834 155,871 4689 106,697 5185 125,694 5773

63 464 BİLAL B IAKÇI 11A 7 11 4,25 2 3 1,25 2 7 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 3 0,25 2 8 0,00 3 7 1,25 23 52 10,00 126,865 5853 164,617 4457 100,815 5524 121,734 5918

64 462 BERAT ASLAN 11B 5 7 3,25 2 7 0,25 4 6 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 16 26 9,50 125,650 5903 163,990 4479 121,107 5932

65 473 FETHULLAH SİNCAR 11C 2 8 0,00 2 7 0,25 4 4 3,00 3 2 2,50 3 3 2,25 14 24 8,00 122,077 6032 136,540 5192 115,715 4552 114,304 6201

66 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 3 1 2,75 6 11 3,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 10 15 6,25 121,280 6068 117,481 5612 124,283 4134 120,657 5960

67 469 NARİN DEMİR 11C 3 6 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 9 8 7,00 117,425 6208 145,422 4978 110,480 6329

68 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 5 16 1,00 3 7 1,25 5 2 4,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 15 33 6,75 115,825 6267 143,520 5020 106,990 6466

69 50 AYŞEU YDOĞ* KEREEE 11C 4 12 1,00 0 2 -0,50 4 2 3,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 11 25 4,75 112,215 6390 124,461 5462 106,363 5195 106,990 6466

70 0 EVİN 11A 3 8 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 2 7 0,25 12 37 2,75 110,817 6435 113,343 5725 105,559 5225 114,931 6186

71 202 NURULLAH YILMAZ 11C 5 14 1,50 0 5 -1,25 3 7 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 33 2,75 108,505 6487 115,245 5678 103,030 5485 108,892 6374

72 0 AHMETASLAN 11B 2 5 0,75 2 5 0,75 103,157 6621 105,245 5929 105,245 6543

73 126 NARİN KESKİN 11 1 10 -1,50 1 7 -0,75 1 9 -1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 9 44 -2,00 96,620 6723 110,480 4862 99,070 6885

74 0 MEHME  KAÇMAZ 11 2 3 1,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 11 -0,75 3 7 1,25 3 6 1,50 3 7 1,25 24 38 14,50 171,481 4278 120,187 4310 95,245 6973

75 186 SEHER ÇAKIR 11E 2 13 -1,25 3 3 2,25 3 3 2,25 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 5 -0,25 15 28 8,00 154,815 4721 91,285 7059

76 188 YUSUF GÜN* 11C 3 14 -0,50 3 5 1,75 5 3 4,25 2 0 2,00 13 22 7,50 147,344 4924 96,520 6941

77 454 EDANUR ASLAN 11E 4 15 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 12 -1,00 2 5 0,75 2 6 0,50 15 44 4,00 123,991 5473 100,971 5521 95,402 6969

78 223 ÖMER YILD RM 11E 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 7 1,25 107,951 5046 100,010 6708

79 214 AHMET IŞIK 11B 0 0 0,00 100,010 6708

80 461 BEDİA ORAK 11C 3 15 -0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 10 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 10 40 0,00 102,716 5983 91,599 7054

81 226 HAMZA CENGİZ 11C 5 24 -1,00 0 6 -1,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 9 53 -4,25 102,873 5490 89,854 7103

82 190 HASAN YALÇIN 11E 3 27 -3,75 1 8 -1,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 15 -3,75 2 6 0,50 2 8 0,00 1 2 0,50 11 77 -8,25 80,188 5656 50,011 7336
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT gercuş anadolu lisesi ÇAP 3 SINIF 11 82 82 273 7340

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,59 9,97 8,10 3,30 3,75 2,37 3,36 2,80 2,66 2,44 1,24 2,13 2,32 0,96 2,08 8,36 6,40 6,76 2,51 3,78 1,57 3,39 3,08 2,62 4,31 2,42 3,71 40,58 34,40 32,00 190,350 215,800 195,350 185,020

Okul Ortalaması 8,27 10,58 5,63 3,04 3,46 2,17 3,49 3,11 2,72 1,77 1,57 1,38 3,03 0,91 2,80 2,19 4,35 1,10 0,70 2,27 0,14 1,19 3,08 0,42 1,39 2,69 0,72 25,07 32,02 17,08 151,080 199,560 118,870 141,480

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,417 190,350 1 23 23 34 4102

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
190,969 215,800 1 45 45 74 3736

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
140,793 195,350 1 7 7 17 3531

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
167,145 185,020 1 19 19 43 4035

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 5 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 1 5,75 19 4,12 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,75 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 1,55 2,72 2,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,20 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,85 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 9 4 8,00 27 5,35 9,07 9,24

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 1,67 1,10 6,76

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,45 0,14 1,57

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,55 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,25 0,72 3,71

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 1,25 1,27 7,90

Toplam: 120 23 13 19,75 16 10,90 15,73 25,27

TYT Türkçe C      A     D       AB eB    

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal     d    A b EBeC  E    ACDc A

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik C D        e  e     CE  c  B  

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen   Cc b aa  D           a    D 

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 1 20

Türkçe 30 6 1 20

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 9 4 30

Tarih-1 10 1 1 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

TYT Fen 30 3 5 10

Fizik 10 1 4 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Kimya 10 1 0 10

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHME  KAÇMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,481 215,800 3 54 54 107 4278

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
120,187 195,350 2 18 18 43 4310

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
95,245 185,020 5 78 78 234 6973

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 5 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,75 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 1,55 2,72 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,20 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,85 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 5,35 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 1,67 1,10 6,76

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,45 0,14 1,57

Kimya 10 3 6 1,50 15 0,55 0,42 2,62

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,25 0,72 3,71

TYT Fen 30 9 20 4,00 13 1,25 1,27 7,90

Toplam: 120 24 38 14,50 12 10,90 15,73 25,27

TYT Sosyal e  aEC   ec Ba  Ce EEDBDADCE c

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik cdad d   a B e e   d    Ec c  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen CAbdaeaCcdae ebCCbcBbaEdeCdabE

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih-1 10 2 3 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 0 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 4 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 2 17
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 9 20 30

Fizik 10 3 7 30

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 2 0

Kimya 10 3 6 30

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ADSIZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,330 190,350 3 54 54 115 5627

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
164,126 215,800 4 58 58 119 4476

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
141,890 185,020 3 41 41 85 5114

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 5 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 4,12 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 0,75 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,55 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,85 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 5 6 3,50 12 5,35 9,07 9,24

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,45 0,14 1,57

Kimya 10 2 7 0,25 3 0,55 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 0,25 0,72 3,71

TYT Fen 30 3 12 0,00 0 1,25 1,27 7,90

Toplam: 120 17 30 9,50 8 10,90 15,73 25,27

TYT Türkçe CDaA cdbbdecdDceBDEE cB       

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal CbdaCaEeCd               C    

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Fen         aAAaAa aaaaaa  aa a   

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 12 30

Türkçe 30 9 12 30

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 5 6 17

Tarih-1 10 4 6 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 3 12 10

Fizik 10 1 1 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Kimya 10 2 7 20

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 4 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN KESKİN 126 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
96,620 190,350 4 73 73 211 6723

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SAY
110,480 195,350 3 30 30 68 4862

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
99,070 185,020 4 75 75 222 6885

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 5 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 10 -1,50 -5 4,12 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 0,75 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,55 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,85 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 2 16 -2,00 -7 5,35 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,67 1,10 6,76

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,45 0,14 1,57

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,55 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 0,25 0,72 3,71

TYT Fen 30 4 16 0,00 0 1,25 1,27 7,90

Toplam: 120 9 44 -2,00 -2 10,90 15,73 25,27

TYT Türkçe adebbE     c aead             

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal ecadEb  cadcadbaCecd          

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik       B  Da  e                

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen        aaAaAaAaaaaaaaaaa  Aa a

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 1 10 3

Türkçe 30 1 10 3

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 2 16 7

Tarih-1 10 1 7 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 0 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 2 17
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 4 16 13

Fizik 10 1 2 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50

Kimya 10 2 8 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 6 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN A S* 440 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,657 190,350 2 47 47 95 5341

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
181,753 215,800 2 49 49 90 4006

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
103,187 195,350 4 47 47 115 5476

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
143,635 185,020 2 39 39 81 5045

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 5 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 4,12 5,63 8,10

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,75 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,55 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,85 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 5,35 9,07 9,24

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,45 0,14 1,57

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,55 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 0,25 0,72 3,71

TYT Fen 30 4 14 0,50 2 1,25 1,27 7,90

Toplam: 120 20 29 12,75 11 10,90 15,73 25,27

TYT Türkçe      EaAcee c E ceEbb BAbBE Ca

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal            b  BCCddE     CDBc 

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Fen   a  aaaaAAa a   aa   aaaAaa A

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 7 4 23

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 14 13

Fizik 10 1 5 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Kimya 10 1 4 10

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,402 190,350 7 20 20 30 3903

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
225,242 215,800 3 25 25 40 2669

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
111,107 195,350 15 29 29 67 4854

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
183,948 185,020 2 8 8 19 3323

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 12 -1,00 -3 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 31 43 20,25 17 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe bcebbEBA beBdD aBc cEAeAC EBCb

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal eE  ddE edEAc ceC bbBDdaACDBE 

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik bbDb    dD    C        c   dC 

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen dab       dc  aa    a dca  bDA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Türkçe 30 13 13 43

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 10 2 5 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 3 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 1 33

TYT Fen 30 2 12 7

Fizik 10 0 3 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET METE 980 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,480 190,350 4 14 14 22 3589

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
253,831 215,800 1 10 10 17 1825

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
114,775 195,350 13 24 24 55 4617

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
172,830 185,020 4 15 15 30 3782

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 32 26 25,50 21 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe edd bEaAbbe cb DBE cBEdBaACEEB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal aeCEEbCEACA         EDaccDCEAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik  e             C              

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen                      BddbdAcDb

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Türkçe 30 13 13 43

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 15 6 50

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 0 10

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 3 6 10

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL B IAKÇI 464 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,865 190,350 20 63 63 135 5853

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
164,617 215,800 16 57 57 118 4457

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
100,815 195,350 21 52 52 121 5524

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
121,734 185,020 17 57 57 137 5918

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 11 4,25 14 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 9 14 5,50 18 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 1 3 0,25 3 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 2 8 0,00 0 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 6 18 1,50 5 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 23 52 10,00 8 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe bccebE A b   a  B b db A c BCE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal ec  b E  Abcc ceCAbbB baACDBae

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik bbc    b  e   a e    c  a   C 

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen      aa aAAcAaaaaaaaaadcaAabDA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 11 23

Türkçe 30 7 11 23

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 14 30

Tarih-1 10 2 3 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 9 3

Matematik-1 30 1 9 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

TYT Fen 30 6 18 20

Fizik 10 1 3 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 465 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,662 190,350 8 22 22 32 3987

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
194,302 215,800 10 40 40 68 3630

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
156,539 195,350 4 4 4 12 3114

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
151,420 185,020 12 33 33 71 4724

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 8 6,00 20 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 9 3 8,25 28 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 3 1 2,75 28 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 9 7 7,25 24 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 29 24 23,00 19 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe e  c c b   e   D E EaE  aACbEB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal    dE   d           EDB ADCEeB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik ab        a a  C E    a Ec    

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen C  cE    AD Eda b EBbB   bd D 

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 8 27

Türkçe 30 8 8 27

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 9 3 30

Tarih-1 10 1 2 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 0 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 9 7 30

Fizik 10 3 1 30

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50

Kimya 10 4 3 40

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 3 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖNER 466 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,532 190,350 3 7 7 11 3145

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
244,949 215,800 2 14 14 21 2086

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
154,638 195,350 5 5 5 13 3168

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
163,948 185,020 8 26 26 51 4189

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 2 5 0,75 8 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 11 14 7,50 25 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 38 30 30,50 25 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe   ed EaA bDe D  d EEEeB CB    

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal  E  d EeC  A  eCC eEBDEcACDBE 

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik e e           e     C  cB     

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen  bdd Ee aAAD bEdda aDdCcdAaDDA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 15 5 50

Tarih-1 10 3 2 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 11 14 37

Fizik 10 2 5 20

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA Ş 467 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,925 190,350 15 52 52 106 5448

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
188,931 215,800 12 48 48 81 3801

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
109,540 195,350 17 33 33 76 4947

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
117,460 185,020 20 61 61 149 6083

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 14 2,50 8 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 7,53 9,07 9,24

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 5 14 1,50 5 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 25 39 15,25 13 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe dbabbE Ab   eD cBeEEc a   bcb 

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal aE eC EedA bAEaCCdbEdDEDAd B c

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Fen cebcbbeCdbAadD    a  a    b DA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 14 20

Türkçe 30 6 14 20

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 10 4 4 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 0 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 2 1 67
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 5 14 17

Fizik 10 1 9 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 2 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

Kimya 10 2 3 20

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELF 455 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,027 190,350 11 30 30 48 4324

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
216,517 215,800 6 29 29 49 2951

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
114,461 195,350 14 25 25 56 4623

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
160,928 185,020 9 28 28 54 4329

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 2 5 0,75 8 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 5 12 2,00 7 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 29 37 19,75 16 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe ad c EdA  B  a DBE aBcABCAbaa 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal e eEbeadAeAEcC  Cc  bDcDAaCE B

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik               cC c  c         

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen aAa  Aaaa aA    aa   a d aAeD 

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 10 37

Türkçe 30 11 10 37

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 10 2 7 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 5 12 17

Fizik 10 2 5 20

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,817 190,350 22 70 70 185 6435

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
113,343 215,800 22 75 75 213 5725

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
105,559 195,350 19 44 44 98 5225

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
114,931 185,020 21 62 62 155 6186

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 8 1,00 3 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 2 4 1,00 3 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 2 6 0,50 5 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 4 18 -0,50 -2 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 12 37 2,75 2 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe  ddcbda          E   cbBC     

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal                     b    DbccB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik   b b  D       e E  c d aB d  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen    ed aae D Edaddb dDcabd dbDd

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 8 10

Türkçe 30 3 8 10

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 2 4 7

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 4 18 13

Fizik 10 0 5 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 7 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARLAK 205 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,792 190,350 10 29 29 46 4278

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
191,753 215,800 11 44 44 73 3721

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
131,911 195,350 8 9 9 21 3798

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
166,341 185,020 6 21 21 45 4071

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 10 13 6,75 23 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 2 2 1,50 15 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 27 34 18,50 15 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe ada bE A        a  EBcABCAbd B

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal e  aECC  ecaBa  Cb EbaecADCccB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik DCb            C    c ecE  c  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen C  cb    Aa Eb de    B     e d

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 8 30

Türkçe 30 9 8 30

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 10 13 33

Tarih-1 10 3 3 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 0 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 5 13

Matematik-1 30 4 5 13

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 1 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 2 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 4 8 13

Fizik 10 2 2 20

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50

Kimya 10 1 4 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVA ŞİMŞEK 478 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,192 190,350 14 45 45 90 5315

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
141,305 215,800 20 68 68 153 5074

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
160,029 195,350 3 3 3 10 3018

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
112,716 185,020 22 64 64 160 6250

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 8 6 6,50 22 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 2 1 1,75 18 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 4 5 2,75 28 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 20 17 15,75 13 17,42 15,73 25,27

TYT Sosyal         AC     aCd  EDBccD bcB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik DC                            

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen    B    cADAEA dedacDBE dCdbba

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 8 6 27

Tarih-1 10 2 0 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 2 10

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 2 1 20

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50

Kimya 10 4 5 40

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN 508 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,232 190,350 9 27 27 42 4217

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
216,204 215,800 7 31 31 51 2959

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
115,402 195,350 12 23 23 53 4606

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
166,968 185,020 5 20 20 44 4037

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 28 33 19,75 16 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe C adbEBb    Be Da bEcABAdcaBCd

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal  dBaC ECeA c  cCC baeebDACDB  

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik   D        e  C   b ec E   a  

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen  aCc b a  Aa              d   

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 10 5 3 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 0 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 2 6 7

Fizik 10 1 4 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT SOLMAZ 486 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,015 190,350 6 17 17 26 3779

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
220,989 215,800 5 27 27 44 2810

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
134,440 195,350 7 8 8 19 3738

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
165,400 185,020 7 23 23 47 4118

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 3 9 0,75 3 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 33 38 23,50 20 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe edd bEaAd eccbcDBE   bABd  aEB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal aeCEEbCEACcdcC aCe E D   DCE B

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik  Cbd      C BCcea     a cB B  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen  c ea eeec           BEa  A e 

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 2 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 3 0 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

TYT Fen 30 3 9 10

Fizik 10 0 7 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 2 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN KESKİN 49 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,670 190,350 12 40 40 78 5083

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
162,851 215,800 18 61 61 124 4503

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
120,323 195,350 11 17 17 42 4309

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
158,086 185,020 10 29 29 57 4447

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 2 6,50 22 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 3 1 2,75 9 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 14 7 12,25 10 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe B C  c  e      D    B AB A    

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal    dE   A       C             

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik  C            be    E C d  e  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen                             D 

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 2 23

Türkçe 30 7 2 23

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20

TYT Sosyal 30 3 1 10

Tarih-1 10 2 1 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 0 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 1 0 3

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİMET ATILĞAN 484 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,145 190,350 5 16 16 25 3684

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
205,243 215,800 8 37 37 61 3319

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
147,637 195,350 6 6 6 15 3342

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
173,478 185,020 3 14 14 28 3732

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 8 2 7,50 25 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 30 28 23,00 19 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe a    E b ee    DaE  aEbBCACEE 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal                     daBDADCEAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik aeD            eb     CDEc a  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen a eeaca aAcAE   C dcDB C a cDb

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

TYT Sosyal 30 8 2 27

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 1 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 1 7 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50

Kimya 10 3 3 30

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANU R * VUZ 191 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,902 190,350 17 55 55 117 5644

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
174,460 215,800 13 53 53 102 4196

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
133,165 185,020 15 47 47 104 5460

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 17 4,75 16 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 10 14 6,50 22 7,53 9,07 9,24

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 0 7 -1,75 -18 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 4 18 -0,50 -2 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 23 49 10,75 9 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe cdacababaAa EaaDB  aBdABCAbaa 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal c aEcebddacEcC  Cc abD  ADCEeB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen    Bdb aab   dadaadaDe aceADbd

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 17 30

Türkçe 30 9 17 30

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 10 14 33

Tarih-1 10 1 8 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 4 18 13

Fizik 10 1 5 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 2 0

Kimya 10 0 7 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN Y 501 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,917 190,350 13 44 44 89 5285

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
164,794 215,800 15 56 56 117 4453

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
125,872 195,350 9 11 11 31 4062

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
134,617 185,020 14 46 46 100 5407

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 9 4 8,00 27 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 4 14 0,50 2 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 19 21 13,75 11 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe                      AB       

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal     d    A b EBeC  E    ACDc A

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik C D        e  e      E  c  B  

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen baac bebaAADAaaaaa          a 

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 0 7

Türkçe 30 2 0 7

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 4 30

Tarih-1 10 1 1 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

TYT Fen 30 4 14 13

Fizik 10 1 8 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Kimya 10 3 5 30

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
Ş   A  LŞ M EK 116 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,530 190,350 16 53 53 109 5498

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
169,381 215,800 14 55 55 111 4338

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
102,852 195,350 20 50 50 119 5492

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
142,381 185,020 13 40 40 84 5106

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 11 4,25 14 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 10 15 6,25 21 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 15 -1,75 -6 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 22 45 10,75 9 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe ae ccdaAbC d b  B E  Ac C a  E

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal accc EECadcc cB d d eDdDACcBEe

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik e D   A    e  d    C         b

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen d  d c    ba   ea   caaeecdDbA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 11 23

Türkçe 30 7 11 23

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 10 15 33

Tarih-1 10 3 6 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 0 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 1 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 2 15 7

Fizik 10 0 3 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 8 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERANUR ÖNAL 507 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,695 190,350 1 3 3 5 2809

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
223,476 215,800 4 26 26 42 2720

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
165,264 195,350 2 2 2 8 2878

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
201,241 185,020 1 3 3 6 2677

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 8 7 6,25 21 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 3 6 1,50 15 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 38 39 28,25 24 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe   ebbEBA  eB D aB  cEAeACBEBCb

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal  Ee ddE edE         aDEeACD   

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik CbDb e  dDa   d      E cc  Be 

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen dabB aDbaAbD DEd e baECcdebDDA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 8 7 27

Tarih-1 10 2 5 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 3 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 1 33

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 3 6 30

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 2 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Kimya 10 3 4 30

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN GÜ ER 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,372 190,350 19 62 62 134 5834

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
155,871 215,800 19 62 62 133 4689

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
106,697 195,350 18 40 40 94 5185

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
125,694 185,020 16 54 54 128 5773

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 3 1 2,75 9 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 12 -2,00 -7 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 19 38 9,50 8 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe   aDaEBAC ceab DB caB bc      

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal                          DCd B

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik Ddaeb       e bae      adc a  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen d ecceae Aa Ed d  EcDB Cb caDb

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 10 27

Türkçe 30 8 10 27

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 3 1 10

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 12 3

Matematik-1 30 1 12 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 4 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 7 15 23

Fizik 10 1 7 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50

Kimya 10 2 4 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSCAN K 194 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,400 190,350 18 60 60 128 5751

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
163,206 215,800 17 60 60 122 4495

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
110,010 195,350 16 32 32 73 4931

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
118,735 185,020 19 60 60 147 6039

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 5 17 0,75 3 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 18 27 11,25 9 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe                     B A       

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal       d A bEce EC  EE   AD  Ac

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik  C          e  e    E e  c c  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen abacb abeADAaA aaa    aaAa aa 

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 0 7

Türkçe 30 2 0 7

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 5 30

Tarih-1 10 1 1 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 5 17 17

Fizik 10 1 8 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50

Kimya 10 3 4 30

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BATOM 320 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,822 190,350 2 5 5 7 2883

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
201,282 215,800 9 38 38 63 3420

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
213,403 195,350 1 1 1 2 1927

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
155,223 185,020 11 30 30 61 4562

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 6,14 5,63 8,10

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 9 3 8,25 28 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 8 1 7,75 78 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 39 24 33,00 28 17,42 15,73 25,27

TYT Türkçe      ddb eae DE a    A ACaEBCE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal aEB a EeCA               CDBE 

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik ab       D    e  d  C         

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen baac bebaAADADbCEC EDECBCAEDDA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 8 30

Türkçe 30 9 8 30

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 9 3 30

Tarih-1 10 5 3 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 19 9 63

Fizik 10 1 8 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Kimya 10 8 1 80

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA ERTEKİN 182 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,280 190,350 21 66 66 147 6068

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
117,481 215,800 21 73 73 200 5612

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
124,283 195,350 10 12 12 33 4134

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
120,657 185,020 18 59 59 141 5960

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 22 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,73 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,35 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 3 1 2,75 9 7,53 9,07 9,24

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 1,61 1,10 6,76

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 0,14 1,57

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,10 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,82 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 2,84 1,27 7,90

Toplam: 120 10 15 6,25 5 17,42 15,73 25,27

TYT Sosyal                           DBEc

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik eDDCBbeaead aBCdeb            

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen   a   a    aA                 

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 3 1 10

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 11 20

Matematik-1 30 6 11 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 3 3 50
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 4 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 1 3 3

Fizik 10 0 2 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET IŞIK 214 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

EA
100,010 185,020 15 73 73 211 6708

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 13,65 15,73 25,27

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETASLAN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,157 190,350 14 72 72 201 6621

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
105,245 215,800 14 76 76 223 5929

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
105,245 185,020 14 71 71 192 6543

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 5 0,75 3 5,52 5,63 8,10

Toplam: 120 2 5 0,75 1 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe B Cbc c bc                    

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 5 7

Türkçe 30 2 5 7

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ŞAHİN 459 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,670 190,350 2 21 21 31 3936

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
250,205 215,800 1 12 12 19 1923

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
110,480 195,350 2 30 30 68 4862

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
154,910 185,020 4 32 32 63 4570

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 2 6,50 22 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 9,23 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,00 1,10 6,76

Toplam: 120 28 14 24,50 20 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe C BA  a     BD aB     B       

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal CE cCEEedAdAcEBaCAeEceEaACDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik Ce            e            B  

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 2 23

Türkçe 30 7 2 23

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 10 6 3 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 1 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARAT SİNGER 180 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,430 190,350 4 32 32 53 4453

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
237,833 215,800 3 19 19 27 2288

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
106,990 195,350 3 36 36 87 5064

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
137,773 185,020 9 43 43 93 5283

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 2 4,50 15 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 9,23 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,00 1,10 6,76

Toplam: 120 25 11 22,25 19 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe C     a     BD aB     B       

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal bE DCEEeeAdAcEBdCAeEc dDACDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik C                             

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 2 17

Türkçe 30 5 2 17

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 10 6 3 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN ÜNER 460 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,420 190,350 9 48 48 96 5352

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
174,930 215,800 11 52 52 99 4176

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
106,990 195,350 3 36 36 87 5064

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
144,753 185,020 8 37 37 79 4996

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 9 13 5,75 19 9,23 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,00 1,10 6,76

Toplam: 120 18 23 12,25 10 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe  eCcbEaA c e  BDBaD  dAca     

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal ebaEdCaEdeA a A Cd  da  cbC AB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik  C                            

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 10 27

Türkçe 30 8 10 27

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 13 30

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ASLAN 462 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,650 190,350 12 64 64 136 5903

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
163,990 215,800 12 59 59 120 4479

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
121,107 185,020 12 58 58 138 5932

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 7 3,25 11 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 11 18 6,50 22 9,23 9,07 9,24

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,00 1,10 6,76

Toplam: 120 16 26 9,50 8 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe     Db d b   De BEe d   Cb    

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal eeebE dEdaAdBeccCdeEEDcbADCcec

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik                            e  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 7 17

Türkçe 30 5 7 17

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 18 37

Tarih-1 10 2 7 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL ÇİFTÇİ 133 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,370 190,350 3 31 31 49 4358

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
228,283 215,800 4 22 22 34 2572

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
106,990 195,350 3 36 36 87 5064

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
155,223 185,020 3 30 30 61 4562

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 16 7,00 23 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 9,23 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,00 1,10 6,76

Toplam: 120 27 26 20,50 17 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe cAacbcBbCbBcdb DBEedBaA eAabE 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal eD EEeeEACAceC E e EEcdaAcCE B

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik  C                            

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 16 37

Türkçe 30 11 16 37

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 10 6 3 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DELAL KARDAŞ 187 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,640 190,350 11 51 51 102 5388

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
193,362 215,800 7 42 42 71 3670

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
131,420 185,020 11 50 50 113 5536

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 9,23 9,07 9,24

Toplam: 120 19 19 14,25 12 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe ad  accAe BDE  DBb    e aeC   

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal   dEECb AdA BacEC   dDcDAae  B

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 10 23

Türkçe 30 7 10 23

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 10 4 3 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM ORHAN 196 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,967 190,350 8 46 46 93 5326

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
175,087 215,800 10 51 51 98 4171

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
106,990 195,350 3 36 36 87 5064

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
146,498 185,020 7 36 36 77 4924

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 9 5,75 19 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 8 10 5,50 18 9,23 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,00 1,10 6,76

Toplam: 120 17 19 12,25 10 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe C  d  aA b  BD aB a EbBA aa d 

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal da  CEEC   AbadCd db     CbBc 

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik C                             

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 9 27

Türkçe 30 8 9 27

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 10 27

Tarih-1 10 4 2 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN SAMET GÜNDÜZ 204 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,825 190,350 13 68 68 168 6267

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
143,520 215,800 13 67 67 149 5020

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
106,990 185,020 13 69 69 181 6466

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 16 1,00 3 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 10 17 5,75 19 9,23 9,07 9,24

Toplam: 120 15 33 6,75 6 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe aD ceaaAbCb Ba aeD c b b e a d

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal eEebeEdCed AAaaCC A dadacaeBEc

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 16 17

Türkçe 30 5 16 17

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 17 33

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 3 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN ŞAH 500 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,565 190,350 5 33 33 55 4496

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
227,812 215,800 5 23 23 35 2586

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
105,245 195,350 7 45 45 101 5243

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
148,400 185,020 6 35 35 75 4850

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 7 6,25 21 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 9,23 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,00 1,10 6,76

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,25 0,14 1,57

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 -0,17 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,25 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 8 0,00 0 -0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 27 27 20,25 17 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe  c DbE    e  b  BEeEBb   AC a 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal d  EE CdACA cedECe  Ea  ADCEAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik            Ba  e    c e Ec    

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen       d  b b   bdEdc B       b

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 7 27

Türkçe 30 8 7 27

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40

TYT Sosyal 30 15 7 50

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 1 17
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 2 8 7

Fizik 10 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 1 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN GÜMÜŞ 503 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,290 190,350 1 19 19 29 3861

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
239,672 215,800 2 18 18 26 2239

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
187,260 185,020 1 7 7 16 3199

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 12 15 8,25 28 9,23 9,07 9,24

Toplam: 120 27 25 20,75 17 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe acadcEdA bcB DE BDE cAeACBE CE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal eEeceEEbdAEA  deCcdaBcdDAbDBb 

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 12 15 40

Tarih-1 10 4 6 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAPLAN 513 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,875 190,350 7 42 42 82 5174

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
178,869 215,800 9 50 50 92 4074

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
164,575 185,020 2 24 24 48 4156

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 6 15 2,25 8 9,23 9,07 9,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,25 0,14 1,57

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,17 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,25 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 19 31 11,25 9 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe cAacbcBbCbBcdcBDBEedBaA eACbE 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal eD EEeeac Adc  c  d c db cCaeB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen                 a             

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 15 43

Türkçe 30 13 15 43

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

TYT Sosyal 30 6 15 20

Tarih-1 10 3 5 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TEKİN 514 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,615 190,350 6 36 36 65 4886

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
189,224 215,800 8 47 47 80 3792

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
113,970 195,350 1 26 26 57 4645

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
151,106 185,020 5 34 34 72 4730

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 6 5,50 18 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 9 4 8,00 27 9,23 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,00 1,10 6,76

Toplam: 120 18 10 15,50 13 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe        A b eB   B E   BA aaddE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal  E   dE  d   E  C   cDdD CDB  

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik C             C               

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 6 23

Türkçe 30 7 6 23

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 4 30

Tarih-1 10 2 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZIRAV EKİNCİ 515 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,122 190,350 10 49 49 98 5361

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
193,675 215,800 6 41 41 70 3654

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
134,910 185,020 10 44 44 96 5380

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 15 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 12 5,00 17 5,52 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,69 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,83 2,72 2,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,13 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,58 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 9,23 9,07 9,24

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,14 1,57

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,17 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,25 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 20 24 14,00 12 13,65 15,73 25,27

TYT Türkçe aD cbbeA   e a bB EbcAaAaB  C 

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal  cece ce AEAcEc C dEd EDAeDBE 

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Fen        a                      

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 12 27

Türkçe 30 8 12 27

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 12 11 40

Tarih-1 10 1 6 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEU YDOĞ* KEREEE 50 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,215 190,350 13 69 69 178 6390

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
124,461 215,800 14 71 71 182 5462

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
106,363 195,350 9 41 41 95 5195

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
106,990 185,020 14 69 69 181 6466

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 12 1,00 3 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 5 9 2,75 9 8,47 9,07 9,24

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 4 1,00 3 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 11 25 4,75 4 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe CDacac b abadab a E   B       

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal      d  d Eb EcCC   c baA b  e

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Fen          AA    a      aa    a 

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 12 13

Türkçe 30 4 12 13

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 5 9 17

Tarih-1 10 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 0 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 2 4 7

Fizik 10 1 0 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİA ORAK 461 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
102,716 215,800 16 77 77 227 5983

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
91,599 185,020 16 79 79 244 7054

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 15 -0,75 -3 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 4 11 1,25 4 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 10 40 0,00 0 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe bD A c eee a bc  b d  Bbb c da

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal aE b c   Ad e Bbe   d   cbc  A

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik d b e  b b d a   c  CE  a   a 

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen             Aaa  a    a       

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 15 10

Türkçe 30 3 15 10

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 11 13

Tarih-1 10 2 3 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 4 10

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 3 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 1 4 3

Fizik 10 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA IŞIK 222 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,330 190,350 8 37 37 67 4901

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
209,871 215,800 7 34 34 56 3162

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
106,363 195,350 9 41 41 95 5195

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
138,400 185,020 8 42 42 92 5249

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 8,47 9,07 9,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 22 17 17,75 15 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe   aAacaA    a Ea eE  b AaaE CE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal     d ECCAc   aeC  EeeEeACDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Fen           A                   

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 10 27

Türkçe 30 8 10 27

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih-1 10 4 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 1 0 3

Fizik 10 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KAVAK 470 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,917 190,350 4 11 11 17 3440

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
253,047 215,800 3 11 11 18 1845

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
119,362 195,350 5 19 19 44 4332

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
178,399 185,020 4 13 13 25 3554

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 31 20 26,00 22 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe cc DacaA  B E a aE E cbaCACEE 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal e  EECddAC cB bECebaEDcDADCEAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik D                     C  B    

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen    a                          

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 10 37

Türkçe 30 11 10 37

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 0 10

Matematik-1 30 3 0 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FETHULLAH SİNCAR 473 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,077 190,350 11 65 65 143 6032

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
136,540 215,800 13 70 70 163 5192

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
115,715 195,350 7 22 22 51 4552

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
114,304 185,020 11 63 63 158 6201

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 8 0,00 0 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 9 13 5,75 19 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,63 1,10 6,76

Toplam: 120 14 24 8,00 7 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe   b  ceb       ac     cBa C   

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal eeCEd bbebAaca  CeAE     DeEeB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik             a  C     aC  B   e

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 8 7

Türkçe 30 2 8 7

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20

TYT Sosyal 30 9 13 30

Tarih-1 10 2 7 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS KIRAÇ 474 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,772 190,350 1 1 1 3 2733

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
265,711 215,800 1 7 7 12 1522

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
123,009 195,350 3 14 14 36 4166

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
218,064 185,020 1 1 1 3 2094

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 37 36 28,00 23 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe CcBA ccAc D BacDccE EABAacEBCE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal dcaDadbeaAEAcaBCCAeEaDEaACDBac

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik C      a    C Cbb   C Cb   a  

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen Aa         c      e a     b e 

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 15 50

Tarih-1 10 2 8 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 5 17

Matematik-1 30 5 5 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 1 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 1 50
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 1 6 3

Fizik 10 1 1 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL KIZMAZ 476 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,072 190,350 3 10 10 16 3375

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
249,379 215,800 4 13 13 20 1953

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
117,617 195,350 6 20 20 46 4413

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
189,026 185,020 2 5 5 13 3123

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 31 24 25,00 21 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe dcac EBA e B  aDBcEEbA AaBEcCb

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal  b eCdEbdAEA Ea bcdEdcEDACDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik   D      D d            B     

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen                            a  

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 10 3 5 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA CENGİZ 226 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
102,873 195,350 13 49 49 118 5490

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
89,854 185,020 17 81 81 251 7103

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 24 -1,00 -3 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 0 6 -1,50 -15 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 0 7 -1,75 -18 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 1 19 -3,75 -13 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 4 1,00 3 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 9 53 -4,25 -4 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe cAecabBAdcaaEcabdceacbAeecbb a

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal c b d bab eb bb deb b dcAab  a

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik   c   B   d e    b      c    b

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen                       a AaAaa 

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 24 17

Türkçe 30 5 24 17

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 1 19 3

Tarih-1 10 0 6 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 7 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 6 3

Matematik-1 30 1 6 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 1 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 2 4 7

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HELEN YILDIZHAN 480 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,547 190,350 2 8 8 12 3188

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
263,694 215,800 2 8 8 13 1563

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
130,323 195,350 1 10 10 22 3854

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
171,576 185,020 5 16 16 33 3822

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 1 1,75 6 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 34 18 29,50 25 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe BA aDEcd AeDbede E EB A     b 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal B CEECC AaAE CbaCbAEEDeaADC cB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik cC                    C  B    

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen              A        a A     

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 9 33

Türkçe 30 10 9 33

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 7 63

Tarih-1 10 7 1 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 0 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 0 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 2 1 7

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KAÇ 212 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,797 190,350 10 58 58 123 5691

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
148,598 215,800 10 64 64 141 4891

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
121,911 195,350 4 15 15 38 4228

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
123,186 185,020 9 55 55 133 5862

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 6 1,50 5 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 8 8 6,00 20 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 3 1,25 4 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 15 17 10,75 9 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe ac     Aa    c aaE  B         

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal           bEca ECeAEbac Ab E B

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik                          B B  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen              Aa        aA  a  

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 6 10

Türkçe 30 3 6 10

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 8 27

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

TYT Fen 30 2 3 7

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MULAYİM YILMAZ 184 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,955 190,350 9 43 43 88 5283

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
208,304 215,800 8 35 35 57 3209

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
122,538 185,020 10 56 56 136 5894

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 20 3,00 10 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 9 -0,25 -1 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 29 49 16,75 14 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe BcdcaaabCeBaEeebBbaccdeBC d bB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal BbCbECbEAbAEdeAaCcAabaaDADCaAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik D b    b ae c    b    C      a

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen e  B e d A   c  ab    a d    a

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 20 27

Türkçe 30 8 20 27

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 3 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 2 9 7

Fizik 10 2 3 20

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50

Kimya 10 0 3 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAİME SOYORAL 493 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,372 190,350 6 24 24 35 4106

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
241,772 215,800 5 15 15 23 2180

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
103,657 195,350 11 46 46 108 5373

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
162,360 185,020 6 27 27 52 4249

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 27 20 22,00 18 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe CaBADb A     D bB EadbBA    e 

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal CEB CdEC A     eCedEaeEDACDB c

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik b             b   c C  bB  a  

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen               a               

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 7 50

Tarih-1 10 7 1 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN DEMİR 469 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,425 190,350 12 67 67 161 6208

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
145,422 215,800 12 66 66 148 4978

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
110,480 185,020 12 67 67 167 6329

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 6 1,50 5 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 6 2 5,50 18 8,47 9,07 9,24

Toplam: 120 9 8 7,00 6 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe      b A b   a  B E db  d     

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal                 C dc  E ACD E 

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 6 10

Türkçe 30 3 6 10

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 6 2 20

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH YILMAZ 202 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
108,505 190,350 14 71 71 189 6487

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
115,245 215,800 15 74 74 205 5678

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
103,030 195,350 12 48 48 117 5485

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
108,892 185,020 13 68 68 170 6374

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 14 1,50 5 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 0 5 -1,25 -13 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 5 17 0,75 3 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 11 33 2,75 2 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe c dD b db BaE  aabe  de d C cB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal ec  de   adcdbbECecEa c  cdcAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik b                             

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen                    a    A     

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 14 17

Türkçe 30 5 14 17

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40

TYT Sosyal 30 5 17 17

Tarih-1 10 0 5 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 1 1 3

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN TURĞUT 140 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,482 190,350 7 35 35 59 4709

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
207,813 215,800 9 36 36 59 3238

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
113,813 195,350 8 27 27 61 4709

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
144,283 185,020 7 38 38 80 5024

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 9 4,75 16 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 25 26 18,50 15 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe C dA   db    D aBbE  deA  c Cb

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal  E   dEC AdAdbBeCecEa c ACDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik bD                      B     

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen                 aaaa a  aA e A

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 9 23

Türkçe 30 7 9 23

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 10 4 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 1 17
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 2 7 7

Fizik 10 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REMZ YE SÖĞÜT 498 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,360 190,350 5 12 12 19 3471

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
240,654 215,800 6 17 17 25 2216

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
124,283 195,350 2 12 12 33 4134

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
183,477 185,020 3 9 9 20 3338

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 8,47 9,07 9,24

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,63 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,20 0,14 1,57

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,16 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 0,41 1,27 7,90

Toplam: 120 30 21 24,75 21 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe ac c EBbb e  D  BE E bA aAC EB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal  D EE CdAaAc  c C c E acADCEAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik D      D       e  d   C cB    

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen                a    a  aA     

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 1 3 3

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GÜN* 188 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,344 215,800 11 65 65 145 4924

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
96,520 185,020 15 76 76 229 6941

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 17 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 14 -0,50 -2 4,34 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,15 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,41 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,18 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,74 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 8,47 9,07 9,24

Toplam: 120 13 22 7,50 6 14,40 15,73 25,27

TYT Türkçe aDaAb c c ae   c aa  d b e  bE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal  b eCdEbdAEAAddeCA         B A

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 14 10

Türkçe 30 3 14 10

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 10 3 5 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
130 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,747 190,350 7 18 18 28 3846

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
261,458 215,800 7 9 9 14 1616

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
164,575 185,020 9 24 24 48 4156

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 13,89 9,07 9,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 1 2 0,50 5 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 31 26 24,50 20 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe adC aE dbAe c  DBaD  EbBCACbEa

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal BaCEEeddACAcBacECdAEEea ADCEcB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen              Aaa       a a    

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 1 4 3

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEHİYE ÇELİK 378 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,907 190,350 2 4 4 6 2878

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
293,830 215,800 3 3 3 5 876

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
112,716 195,350 2 28 28 63 4733

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
189,005 185,020 3 6 6 14 3128

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 13,89 9,07 9,24

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 -0,31 1,10 6,76

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 39 31 31,25 26 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe CcBeDccA CDdaDcaBeEEdbBAdBaBCE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal dEdaddEeCAcAcEBaCAdE DEDACDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik a             e      E cc     

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen         aA a     a      aA   A

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 13 53

Türkçe 30 16 13 53

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 10 4 6 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 4 3

Matematik-1 30 1 4 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 3 4 10

Fizik 10 1 1 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KESKİN 556 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,195 190,350 12 41 41 80 5110

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
210,833 215,800 13 33 33 54 3137

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
131,420 185,020 11 50 50 113 5536

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 18 4,50 15 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 13,89 9,07 9,24

Toplam: 120 23 24 17,00 14 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe ecBeacaA ecBecEeBebEEAe acd bE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal eEeea E  AEAc c CAAE     CDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 18 30

Türkçe 30 9 18 30

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 6 47

Tarih-1 10 3 4 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ŞİMŞEK 198 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,897 190,350 14 56 56 118 5645

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
193,226 215,800 15 43 43 72 3674

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
112,225 185,020 14 65 65 163 6268

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 5 1,75 6 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 13,89 9,07 9,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 2 -0,50 -2 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 18 16 14,00 12 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe adC aE dbA                    

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal BaCEE C AbcEB  dCeAEEe aADeb B

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen           a       a           

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 5 10

Türkçe 30 3 5 10

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 10 6 2 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 0 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 0 2 0

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ŞAHİN 477 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,205 190,350 11 39 39 75 5054

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
214,009 215,800 12 32 32 52 3041

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
131,420 185,020 11 50 50 113 5536

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 13,89 9,07 9,24

Toplam: 120 20 10 17,50 15 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe   de Ec      D DBe    aA  E b 

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal eE  a E  AEAc c CAAE     CDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 6 20

Türkçe 30 6 6 20

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 4 47

Tarih-1 10 3 2 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA TUNÇ 479 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,292 190,350 9 26 26 41 4212

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
216,360 215,800 11 30 30 50 2955

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
116,676 195,350 1 21 21 49 4515

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
165,536 185,020 8 22 22 46 4114

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 13,89 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 -0,31 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 2 3 1,25 13 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 3 1,25 4 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 27 28 20,00 17 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe abCa cabb    e DBEcEBaABCACb  

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal a  E  addeA c cECbAEEaccADCE B

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik                e      e EB c  

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen            AaA aa             

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 11 37

Türkçe 30 11 11 37

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40

TYT Sosyal 30 12 11 40

Tarih-1 10 1 5 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

TYT Fen 30 2 3 7

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN OKÇU 481 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,322 190,350 5 13 13 21 3514

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
275,105 215,800 6 6 6 10 1289

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
105,736 195,350 4 43 43 97 5218

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
168,692 185,020 7 17 17 36 3963

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 13,89 9,07 9,24

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 -0,31 1,10 6,76

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 2 4 1,00 10 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 35 30 27,50 23 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe Cca Dccb  D  Dc e EEcABAaBEBC 

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal  EdDCdEeCAcAcEBaCAdEcD aACDBE 

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik       e       d   b     c     

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen         aAAaAaaa          aaaA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 10 6 3 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 4 0

Matematik-1 30 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 4 8 13

Fizik 10 1 1 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSA ÖZDEMİR 483 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,810 190,350 8 25 25 38 4136

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
234,281 215,800 8 20 20 29 2400

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
178,692 185,020 6 12 12 24 3530

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 13,89 9,07 9,24

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,31 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 27 30 19,50 16 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe CcceDccAACDdBDcaBeEE bBACBaadb

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal dEdadddeCAcAcEBaCAdEaaEeAC    

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik               e               

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen               a               

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 14 50

Türkçe 30 15 14 50

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 12 14 40

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KUMRU GÜND ÜZ 485 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,790 190,350 15 57 57 119 5652

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
194,814 215,800 14 39 39 67 3611

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
112,225 185,020 14 65 65 163 6268

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 17 1,75 6 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 13,89 9,07 9,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 3 -0,75 -3 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 20 24 14,00 12 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe Beecaca e B EeecBbeEe  ca bEd 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal   eEE a A AEc c CAAE     DCEAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen           a    a         a    

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 17 20

Türkçe 30 6 17 20

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 14 4 47

Tarih-1 10 3 2 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 0 3 0

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE EREN 489 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,657 190,350 4 9 9 13 3222

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
293,046 215,800 4 4 4 6 890

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
180,280 185,020 5 11 11 23 3469

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 13,89 9,07 9,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 33 16 29,00 24 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe  eC aEBA  B  a DBa aBdAB AC E 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal BDdEEaCEACbEcC ECdbEEDcDADCEde

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen           a                   

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60

TYT Sosyal 30 20 9 67

Tarih-1 10 8 2 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDYUSUF TURAN 193 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,317 190,350 6 15 15 24 3633

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
277,320 215,800 5 5 5 9 1240

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
180,437 185,020 4 10 10 22 3463

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 13,89 9,07 9,24

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,31 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 11 -1,75 -6 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 34 37 24,75 21 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe BeCcDccA bdDcaBDBEeEB bBdeCEaB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal dadEdeddACAcBCcECdAEdDaDADCEAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik        a                      

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen             aAaaaaa a aa    aa

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 1 11 3

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 1 6 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 5 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA LTU N 70 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,717 190,350 16 61 61 131 5779

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
190,854 215,800 16 46 46 75 3738

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
101,912 185,020 16 72 72 203 6645

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 18 0,50 2 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 13,89 9,07 9,24

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,31 1,10 6,76

Toplam: 120 20 24 14,00 12 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe dAeca cAd  e DacB eda baCbdd a

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal   eEE a A AEBCc CAAE  a dDCEA 

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik c                             

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 18 17

Türkçe 30 5 18 17

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 15 5 50

Tarih-1 10 3 2 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 8 1 80

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 2 1 67
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN BULCE 511 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,325 190,350 3 6 6 8 2900

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
299,221 215,800 1 1 1 3 775

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
195,985 185,020 2 4 4 10 2849

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 13,89 9,07 9,24

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 36 23 30,25 25 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe a CcDccA   DcaBDBE EBbbBaACEEB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal dDdEEeCdACAcBCcECdAEEacDADCceB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen          Aa a  a              

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 1 3 3

Fizik 10 1 0 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50

Kimya 10 0 3 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN ÖZÇELİK 76 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,605 190,350 1 2 2 4 2742

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
295,554 215,800 2 2 2 4 839

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
109,226 195,350 3 34 34 79 4956

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
205,024 185,020 1 2 2 5 2526

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 13,89 9,07 9,24

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,31 1,10 6,76

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 5 12 2,00 7 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 40 37 30,75 26 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe adCcDccAa dDcaBDBE EBEABaACEEB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal eDdEEeCdAaAEBCcaCdAEcaaDADCddB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik     e                    c    

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen          AaAaAaaaaaa    AaAaaa

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 5 12 17

Fizik 10 1 0 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50

Kimya 10 2 8 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 4 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP ŞİMŞEK 512 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,972 190,350 10 34 34 57 4679

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
233,382 215,800 9 21 21 30 2428

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
134,910 185,020 10 44 44 96 5380

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 12 5,00 17 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 13,89 9,07 9,24

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 1 2 0,50 5 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 27 25 20,75 17 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe  cCeac       aaaBE EabAc ACbaB

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal  adEbeC ACAcBacECdAEEeaDADCEAB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen        a     Aaa              

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 12 27

Türkçe 30 8 12 27

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 10 4 4 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 1 3 3

Fizik 10 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSRA TURĞT 225 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,055 190,350 13 50 50 99 5364

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
225,754 215,800 10 24 24 38 2647

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
128,871 185,020 13 53 53 121 5628

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 16 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 8,03 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,16 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,34 2,72 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,59 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 13,89 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 14 -1,50 -5 -0,31 1,10 6,76

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,19 0,14 1,57

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 -0,04 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,02 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 16 -2,00 -7 0,17 1,27 7,90

Toplam: 120 31 61 15,75 13 21,91 15,73 25,27

TYT Türkçe ecBeacaA ecBeeEeBbbEEAeAacd bE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal eEeeadEbbAEAcEeeCeAEecEDACDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik  ea e c da c eb aEcadaC       

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen ecaeAd  bedb Daea c  a     aa 

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 14 7

Matematik-1 30 2 14 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 3 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 3 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 3 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 1 50
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 2 16 7

Fizik 10 1 7 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ASLAN 454 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
123,991 215,800 5 72 72 183 5473

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
100,971 195,350 3 51 51 120 5521

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
95,402 185,020 5 77 77 233 6969

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 7 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 15 0,25 1 2,42 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,33 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,29 2,72 2,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,50 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 5 6 3,50 12 6,25 9,07 9,24

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 -2,38 1,10 6,76

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,54 0,14 1,57

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,00 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 0,21 0,72 3,71

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 0,75 1,27 7,90

Toplam: 120 15 44 4,00 3 7,50 15,73 25,27

TYT Türkçe aAaaac  aA cbDecec  aaAa      

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal  eCbc     A B AE  c aa        

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Matematik bbbbbbB  eeeeeEe              

Cevap Anahtarı A DCDAACBDCDCBBCECCECEECCDEBEBDC

TYT Fen            AaA aaaa  a aAaAaaa

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 15 13

Türkçe 30 4 15 13

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 5 6 17

Tarih-1 10 1 3 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 0 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 12 7

Matematik-1 30 2 12 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 1 5 17
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 5 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 4 11 13

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİ EULUÇ 472 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,980 190,350 3 59 59 125 5724

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
139,518 215,800 4 69 69 159 5131

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

SAY
120,657 195,350 1 16 16 41 4301

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
133,165 185,020 2 47 47 104 5460

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 7 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 9 4,75 16 2,42 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,33 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 2,29 2,72 2,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,50 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 2 4 1,00 3 6,25 9,07 9,24

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,54 0,14 1,57

Kimya 10 2 7 0,25 3 0,00 0,42 2,62

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 0,21 0,72 3,71

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 0,75 1,27 7,90

Toplam: 120 16 28 9,00 8 7,50 15,73 25,27

TYT Türkçe ac A Ea      D  BeE b dAbBa  b

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal C   C    c    c    b   e      

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Fen     Aa CaAAaAaaaaaa a  aaAaaaA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 9 23

Türkçe 30 7 9 23

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 2 4 7

Tarih-1 10 2 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 0 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 15 23

Fizik 10 3 2 30

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 0 50
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

Kimya 10 2 7 20

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YALÇIN 190 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
80,188 195,350 4 53 53 137 5656

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
50,011 185,020 7 82 82 273 7336

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 7 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 27 -3,75 -13 2,42 5,63 8,10

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 1,33 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 2,29 2,72 2,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,12 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,50 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 3 19 -1,75 -6 6,25 9,07 9,24

Matematik-1 30 0 15 -3,75 -13 -2,38 1,10 6,76

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,54 0,14 1,57

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,00 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,21 0,72 3,71

TYT Fen 30 5 16 1,00 3 0,75 1,27 7,90

Toplam: 120 11 77 -8,25 -7 7,50 15,73 25,27

TYT Türkçe aaabbbcccdDdeeEaaabbbcccdddeeE

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal bcdDeaab cbd Eaab c dba A  c b

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Matematik aaa   dba a  a b bbb d  e d   

Cevap Anahtarı B CDDCBAADCDCBCBCECEECCECEBDEBCD

TYT Fen AaaaAaa  ccaccaaaCBaaa       A

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 27 10

Türkçe 30 3 27 10

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 3 19 10

Tarih-1 10 1 8 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 0 15 0

Matematik-1 30 0 15 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 6 0 3 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 4 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 2 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

TYT Fen 30 5 16 17

Fizik 10 2 6 20

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 2 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 8 20

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAR ÇETİN 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,827 190,350 1 28 28 44 4231

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
241,125 215,800 1 16 16 24 2205

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
168,065 185,020 1 18 18 40 3995

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 7 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 2,42 5,63 8,10

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,33 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 2,29 2,72 2,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,12 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,50 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 6,25 9,07 9,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,54 0,14 1,57

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,00 0,42 2,62

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,21 0,72 3,71

TYT Fen 30 0 4 -1,00 -3 0,75 1,27 7,90

Toplam: 120 25 19 20,25 17 7,50 15,73 25,27

TYT Türkçe  ddDccdAb eD   DBEb Bd B ACEE 

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal    Ebee AbA a  ECAAEEa  ADC  B

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen                   aaaa        

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 9 40

Türkçe 30 12 9 40

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 10 2 4 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 1 60

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 0 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 0 4 0

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 2 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YILD RM 223 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
107,951 195,350 2 35 35 83 5046

Puanı Hesaplanan: 53 53 137 5660

EA
100,010 185,020 4 73 73 211 6708

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 7 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,54 0,14 1,57

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,00 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,21 0,72 3,71

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 0,75 1,27 7,90

Toplam: 120 3 7 1,25 1 7,50 15,73 25,27

TYT Fen         aAa aA   aa    aA   a 

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Fen 30 3 7 10

Fizik 10 1 1 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 1 1 50

Kimya 10 1 4 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 3 SINIF 11

MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ÇAKIR 186 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,815 215,800 3 63 63 134 4721

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
91,285 185,020 6 80 80 245 7059

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 7 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 13 -1,25 -4 2,42 5,63 8,10

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,33 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,29 2,72 2,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,12 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,50 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 6,25 9,07 9,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,54 0,14 1,57

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,00 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,21 0,72 3,71

TYT Fen 30 1 7 -0,75 -3 0,75 1,27 7,90

Toplam: 120 15 28 8,00 7 7,50 15,73 25,27

TYT Türkçe Beec aab  c a  caa    bBe     

Cevap Anahtarı A BACDDEBACABDEDBDBEDEBEABCACEEB

TYT Sosyal   dEE abA b c  ECe EEDBc DC eB

Cevap Anahtarı A BDCEECCEACAEBCAECAAEEDBDADCEAB

TYT Fen                   aa  aaAa  aa

Cevap Anahtarı A CADBEACCDADAEADCCEEBDBECACADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 13 7

Türkçe 30 2 13 7

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 8 40

Tarih-1 10 3 3 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 1 7 3

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0
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MARDİN / MİDYAT / gercuş anadolu lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZER FE KALKAN 197 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,375 190,350 2 38 38 68 4938

Puanı Hesaplanan: 73 73 219 6798

SÖZ
217,342 215,800 2 28 28 47 2917

Puanı Hesaplanan: 77 77 241 6115

EA
133,165 185,020 2 47 47 104 5460

Puanı Hesaplanan: 82 82 273 7340

Katılımlar: 7 82 82 273 7340

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 17 4,75 16 2,42 5,63 8,10

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 1,33 2,17 2,37

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,29 2,72 2,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,12 1,38 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,50 2,80 2,08

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 6,25 9,07 9,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,54 0,14 1,57

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,00 0,42 2,62

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,21 0,72 3,71

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 0,75 1,27 7,90

Toplam: 120 26 31 18,25 15 7,50 15,73 25,27

TYT Türkçe Cc  bdBA deadeabBecE dBAecdBCb

Cevap Anahtarı B CDBADEBAACDBBDEDBDEEEABACBEBCE

TYT Sosyal     CEEb A ceEcCC eEB bDAaDBEA

Cevap Anahtarı B CEBDCEECCAEAAEBCCAAEBDEDACDBEA

TYT Fen            aAaaa     aa     aA

Cevap Anahtarı B ADCBAEDCCAADADECECBEDECBCAEDDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 17 30

Türkçe 30 9 17 30

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 7 50

Tarih-1 10 4 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 2 7 7

Fizik 10 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 2 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
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