
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin MİDYAT GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 2571 87 87 87

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 10.90 9.10 8.62 13.92 5.52 12.54 10.13 6.35 8.54 10.93 6.69 9.26 45.88 27.66 38.96 188.992 185.810 205.803
İl Ortalaması 12.30 14.62 8.64 18.33 9.76 15.89 1.01 2.85 0.30 3.18 3.14 2.40 34.83 30.37 27.24 113.491 144.713 222.687

Okul Ortalaması 12.30 14.62 8.64 18.33 9.76 15.89 1.01 2.85 0.30 3.18 3.14 2.40 34.83 30.37 27.24 113.491 144.713 222.687

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 320 - YUSUF BATOM 11 / A 17 5 15.75 19 2 18.50 6 0 6.00 24 12 21.00 66.00 19.00 61.25 235.000 208.750 271.250 691 1 1 1
2 507 - SERANUR ÖNAL 11 / A 16 16 12.00 14 2 13.50 8 7 6.25 18 17 13.75 56.00 42.00 45.50 200.000 191.250 227.500 905 2 2 2
3 194 - YUNUSCAN KAYA 11 / A 10 7 8.25 20 7 18.25 0 5 -1.25 24 12 21.00 54.00 31.00 46.25 198.750 135.000 232.500 911 3 3 3
4 501 - RIDVANCAN 11 / A 4 1 3.75 9 1 8.75 0 0 0.00 20 5 18.75 33.00 7.00 31.25 193.750 118.750 162.500 953 4 4 4
5 0 - EVİN 11 / A 8 8 6.00 3 2 2.50 2 4 1.00 16 12 13.00 29.00 26.00 22.50 170.000 135.000 142.500 1123 5 5 5
6 205 - HASAN BARLAK 11 / A 9 9 6.75 22 9 19.75 1 4 0.00 15 8 13.00 47.00 30.00 39.50 165.000 133.750 232.500 1182 6 6 6
7 484 - NİMET 11 / A 12 12 9.00 8 5 6.75 2 6 0.50 14 7 12.25 36.00 30.00 28.50 163.750 147.500 178.750 1193 7 7 7
8 465 - BÜŞRA 11 / A 11 9 8.75 7 2 6.50 2 6 0.50 11 6 9.50 31.00 23.00 25.25 150.000 146.250 176.250 1309 8 8 8
9 471 - FATİH PÜGE 11 / A 9 25 2.75 19 8 17.00 3 8 1.00 10 6 8.50 41.00 47.00 29.25 147.500 118.750 198.750 1336 9 9 9

10 980 - ABDULSAMET METE 11 / A 15 16 11.00 15 12 12.00 0 0 0.00 10 4 9.00 40.00 32.00 32.00 145.000 155.000 215.000 1364 10 10 10
11 466 - BÜŞRA ÖNER 11 / A 14 12 11.00 16 4 15.00 2 6 0.50 11 11 8.25 43.00 33.00 34.75 143.750 157.500 230.000 1375 11 11 11
12 482 - SULTAN GÜNER 11 / A 13 16 9.00 6 1 5.75 2 3 1.25 12 19 7.25 33.00 39.00 23.25 142.500 151.250 173.750 1388 12 12 12
13 495 - NESLİHAN KESKİN 11 / A 12 11 9.25 20 4 19.00 1 8 -1.00 11 7 9.25 44.00 30.00 36.50 141.250 141.250 241.250 1411 13 13 13
14 55 - EMİ * 11 / 0 10 5 8.75 9 1 8.75 0 0 0.00 9 3 8.25 28.00 9.00 25.75 141.250 143.750 187.500 1411 13 13 13
15 116 - ŞEVVAL Ş MŞ K 11 / A 11 19 6.25 23 12 20.00 3 2 2.50 5 7 3.25 42.00 40.00 32.00 128.750 143.750 231.250 1554 15 15 15
16 486 - MAHMUT SOLMAZ 11 / A 5 4 4.00 6 2 5.50 6 6 4.50 3 10 0.50 20.00 22.00 14.50 125.000 142.500 147.500 1608 16 16 16
17 464 - BİLALCAN BIÇAKÇI 11 / A 10 17 5.75 20 13 16.75 1 10 -1.50 7 3 6.25 38.00 43.00 27.25 123.750 121.250 212.500 1631 17 17 17
18 474 - FİRDEVS KIRAÇ 11 / C 30 10 27.50 32 8 30.00 7 11 4.25 0 0 0.00 69.00 29.00 61.75 121.250 258.750 387.500 1654 18 18 18
19 455 - ELİF ŞİMŞEK 11 / A 13 15 9.25 25 11 22.25 1 8 -1.00 8 12 5.00 47.00 46.00 35.50 120.000 141.250 257.500 1674 19 19 19
20 488 - KIRAÇ 11 / D 10 18 5.50 27 12 24.00 0 0 0.00 5 4 4.00 42.00 34.00 33.50 120.000 127.500 247.500 1674 19 19 19
21 487 - MEHMET KAÇMAZ 11 / A 10 10 7.50 22 6 20.50 3 12 0.00 7 13 3.75 42.00 41.00 31.75 118.750 137.500 240.000 1690 21 21 21
22 226 - HAMZA CENGİZ 11 / C 32 6 30.50 27 13 23.75 5 7 3.25 0 0 0.00 64.00 26.00 57.50 116.250 268.750 371.250 1741 22 22 22
23 379 - ZEYNEP KAÇMAZ 11 / E 7 19 2.25 12 13 8.75 0 0 0.00 3 0 3.00 22.00 32.00 14.00 115.000 111.250 155.000 1763 23 23 23
24 478 - HA A SİMTEK 11 / A 9 11 6.25 18 9 15.75 0 3 -0.75 5 7 3.25 32.00 30.00 24.50 112.500 127.500 210.000 1807 24 24 24
25 492 - YUSUF ASLAN 11 / C 33 4 32.00 29 5 27.75 2 0 2.00 0 0 0.00 64.00 9.00 61.75 110.000 270.000 398.750 1875 25 25 25
26 468 - CEMİL AVCII 11 / B 4 20 -1.00 7 14 3.50 6 17 1.75 0 0 0.00 17.00 51.00 4.25 108.750 103.750 112.500 1907 26 26 26
27 472 - FATMAU*UUÇ 11 / E 14 16 10.00 18 11 15.25 0 0 0.00 2 1 1.75 34.00 28.00 27.00 108.750 150.000 226.250 1907 26 26 26
28 191 - NİSANUR YAVUZ 11 / A 6 14 2.50 4 2 3.50 0 0 0.00 5 13 1.75 15.00 29.00 7.75 108.750 112.500 130.000 1907 26 26 26
29 489 - MELİKE EREN 11 / D 17 14 13.50 24 11 21.25 1 2 0.50 2 3 1.25 44.00 30.00 36.50 108.750 170.000 273.750 1907 26 26 26
30 499 - REYZAN YILDIRIM 11 / A 7 14 3.50 11 13 7.75 1 7 -0.75 5 11 2.25 24.00 45.00 12.75 107.500 113.750 156.250 1942 30 30 30
31 479 - HAVVA TUNÇ 11 / D 12 20 7.00 24 9 21.75 2 2 1.50 0 0 0.00 38.00 31.00 30.25 107.500 142.500 243.750 1942 30 30 30
32 556 - ELİF KESKİN 11 / D 7 6 5.50 9 4 8.00 0 1 -0.25 2 2 1.50 18.00 13.00 14.75 106.250 126.250 167.500 1969 32 32 32
33 197 - ZERİFE KALKAN 11 / E 9 25 2.75 13 23 7.25 0 0 0.00 2 3 1.25 24.00 51.00 11.25 106.250 113.750 150.000 1969 32 32 32
34 500 - RIDVAN ŞAHİN 11 / B 10 17 5.75 25 7 23.25 0 2 -0.50 2 2 1.50 37.00 28.00 30.00 105.000 126.250 245.000 2001 34 34 34
35 140 - RAMAZA TURGUT 11 / C 28 6 26.50 27 6 25.50 2 5 0.75 0 0 0.00 57.00 17.00 52.75 103.750 236.250 360.000 2046 35 35 35
36 480 - HELEN YILDIH ANN 11 / C 11 17 6.75 23 11 20.25 1 1 0.75 0 0 0.00 35.00 29.00 27.75 103.750 137.500 235.000 2046 35 35 35
37 481 - HELİN OKÇU 11 / D 14 15 10.25 24 7 22.25 0 2 -0.50 1 0 1.00 39.00 24.00 33.00 102.500 148.750 262.500 2081 37 37 37
38 493 - NAİME SOYORAL 11 / C 17 14 13.50 21 5 19.75 1 2 0.50 0 0 0.00 39.00 21.00 33.75 102.500 170.000 266.250 2081 37 37 37
39 459 - ALİ ŞAHİN 11 / B 10 18 5.50 26 12 23.00 1 2 0.50 0 0 0.00 37.00 32.00 29.00 102.500 130.000 242.500 2081 37 37 37
40 514 - ZEYNEP TEKIN 11 / B 12 7 10.25 13 6 11.50 1 2 0.50 0 0 0.00 26.00 15.00 22.25 102.500 153.750 208.750 2081 37 37 37
41 196 - GÜLSÜM ORH N 11 / B 7 14 3.50 10 6 8.50 1 2 0.50 0 0 0.00 18.00 22.00 12.50 102.500 120.000 160.000 2081 37 37 37
42 130 - EKREM BAŞARAN 11 / D 18 16 14.00 25 12 22.00 1 2 0.50 0 0 0.00 44.00 30.00 36.50 102.500 172.500 280.000 2081 37 37 37
43 76 - SUZAN ÖZÇELİK 11 / D 16 14 12.50 25 10 22.50 0 2 -0.50 1 0 1.00 42.00 26.00 35.50 102.500 160.000 275.000 2081 37 37 37
44 512 - YAKUP ŞİMŞEK 11 / D 10 14 6.50 17 12 14.00 1 3 0.25 0 0 0.00 28.00 29.00 20.75 101.250 133.750 202.500 2113 44 44 44
45 477 - HASAN ŞAHİN 11 / D 16 18 11.50 20 13 16.75 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 31.00 28.25 100.000 157.500 241.250 2143 45 45 45
46 70 - MUSTAFA ALTUN 11 / D 12 20 7.00 19 13 15.75 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 33.00 22.75 100.000 135.000 213.750 2143 45 45 45
47 509 - SÜLEYMAN METE 11 / D 14 21 8.75 14 17 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 38.00 18.50 100.000 143.750 192.500 2143 45 45 45
48 198 - FURKAN ŞİMŞEK 11 / D 10 18 5.50 18 11 15.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 29.00 20.75 100.000 127.500 203.750 2143 45 45 45
49 187 - DELAL KARDAŞ 11 / B 8 10 5.50 14 12 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 22.00 16.50 100.000 127.500 182.500 2143 45 45 45
50 133 - CELAL ÇİFTÇİ 11 / B 9 20 4.00 18 8 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 28.00 20.00 100.000 120.000 200.000 2143 45 45 45
51 0 - NAZAR ÇETİN 11 / E 17 15 13.25 26 9 23.75 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 24.00 37.00 100.000 166.250 285.000 2143 45 45 45
52 467 - BÜŞRA Ş 11 / A 9 8 7.00 9 3 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 11.00 15.25 100.000 135.000 176.250 2143 45 45 45
53 223 - YILDIRIM 11 / E 9 17 4.75 19 15 15.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 32.00 20.00 100.000 123.750 200.000 2143 45 45 45
54 161 - YUSUF DENİZ 11 / E 8 27 1.25 13 9 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 36.00 12.00 100.000 106.250 160.000 2143 45 45 45
55 470 - ESRA KAVAK 11 / C 13 20 8.00 21 12 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 32.00 26.00 100.000 140.000 230.000 2143 45 45 45
56 473 - FETHULLAH SİNCAR 11 / C 20 17 15.75 29 7 27.25 3 12 0.00 0 0 0.00 52.00 36.00 43.00 100.000 178.750 315.000 2143 45 45 45
57 221 - NURHAN DAŞ 11 / D 3 6 1.50 25 5 23.75 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 11.00 25.25 100.000 107.500 226.250 2143 45 45 45
58 441 - ŞÜKRAN ASLAN 11 / E 12 25 5.75 17 19 12.25 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 44.00 18.00 100.000 128.750 190.000 2143 45 45 45
59 383 - ÖZGÜR ORAK MARKAA 11 / E 3 14 -0.50 13 18 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 32.00 8.00 100.000 97.500 140.000 2143 45 45 45
60 454 - EDANUR KAYA 11 / E 11 15 7.25 15 4 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 19.00 21.25 100.000 136.250 206.250 2143 45 45 45
61 190 - HASAN YALÇIN 11 / E 9 18 4.50 20 19 15.25 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 37.00 19.75 100.000 122.500 198.750 2143 45 45 45
62 319 - NARİN ADSIZ 11 / E 12 20 7.00 20 7 18.25 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 27.00 25.25 100.000 135.000 226.250 2143 45 45 45
63 515 - ZIRAV EKİNCİ 11 / B 13 13 9.75 25 6 23.50 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 19.00 33.25 100.000 148.750 266.250 2143 45 45 45
64 50 - AYŞEULUÇ 11 / D 5 16 1.00 14 12 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 28.00 12.00 100.000 105.000 160.000 2143 45 45 45
65 202 - NURULLAH YILMAZ 11 / C 19 14 15.50 11 12 8.00 1 4 0.00 0 0 0.00 31.00 30.00 23.50 100.000 177.500 217.500 2143 45 45 45
66 513 - ZEYNEP KAPLAN 11 / B 6 29 -1.25 7 24 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 53.00 -0.25 100.000 93.750 98.750 2143 45 45 45
67 204 - HASAN GÜNDÜZ 11 / B 11 20 6.00 20 14 16.50 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 34.00 22.50 100.000 130.000 212.500 2143 45 45 45
68 350 - MUSTAFA KESKİN 11 / B 13 11 10.25 26 13 22.75 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 24.00 33.00 100.000 151.250 265.000 2143 45 45 45
69 0 - AHMETASLAN 0 / 0 0 0 0.00 13 9 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 9.00 10.75 100.000 100.000 153.750 2143 45 45 45
70 0 - ARA SINER 11 / B 12 9 9.75 18 8 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 17.00 25.75 100.000 148.750 228.750 2143 45 45 45
71 503 - ROZERİN GÜMÜŞ 11 / B 16 19 11.25 27 10 24.50 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 29.00 35.75 100.000 156.250 278.750 2143 45 45 45
72 476 - GÜL KIZMAZ 11 / C 27 9 24.75 23 5 21.75 0 0 0.00 0 0 0.00 50.00 14.00 46.50 100.000 223.750 332.500 2143 45 45 45
73 222 - BÜŞRA IŞIK 11 / C 27 8 25.00 27 5 25.75 0 0 0.00 0 0 0.00 54.00 13.00 50.75 100.000 225.000 353.750 2143 45 45 45
74 475 - GÜLBAHAR IŞIK 11 / C 25 10 22.50 31 5 29.75 0 0 0.00 0 0 0.00 56.00 15.00 52.25 100.000 212.500 361.250 2143 45 45 45
75 206 - HELİN KONAK 11 / B 11 14 7.50 9 14 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 28.00 13.00 100.000 137.500 165.000 2143 45 45 45
76 193 - MUHAMMED TURAN 11 / D 16 21 10.75 21 17 16.75 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 38.00 27.50 100.000 153.750 237.500 2143 45 45 45
77 511 - Şİ *N BULCE 11 / D 11 23 5.25 19 18 14.50 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 41.00 19.75 100.000 126.250 198.750 2143 45 45 45
78 469 - NARİN DEMİR 11 / C 14 6 12.50 24 6 22.50 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 12.00 35.00 100.000 162.500 275.000 2143 45 45 45



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin MİDYAT GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 2571 87 87 87

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 10.90 9.10 8.62 13.92 5.52 12.54 10.13 6.35 8.54 10.93 6.69 9.26 45.88 27.66 38.96 188.992 185.810 205.803
İl Ortalaması 12.30 14.62 8.64 18.33 9.76 15.89 1.01 2.85 0.30 3.18 3.14 2.40 34.83 30.37 27.24 113.491 144.713 222.687

Okul Ortalaması 12.30 14.62 8.64 18.33 9.76 15.89 1.01 2.85 0.30 3.18 3.14 2.40 34.83 30.37 27.24 113.491 144.713 222.687

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

79 460 - BARAN ÜNER 11 / B 11 14 7.50 21 15 17.25 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 29.00 24.75 100.000 137.500 223.750 2143 45 45 45
80 462 - BERAT ASLAN 11 / B 8 15 4.25 18 17 13.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 26.00 33.00 17.75 98.750 121.250 190.000 2380 80 80 80
81 483 - İSA ÖZDEMİR 11 / D 10 20 5.00 15 8 13.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 25.00 30.00 17.50 97.500 122.500 190.000 2440 81 81 81
82 342 - BİLAL EKİNCİ 11 / D 4 22 -1.50 12 27 5.25 1 6 -0.50 0 0 0.00 17.00 55.00 3.25 97.500 90.000 118.750 2440 81 81 81
83 188 - YUSUF GÜNEŞ 11 / C 7 24 1.00 20 11 17.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 27.00 38.00 17.50 96.250 101.250 191.250 2466 83 83 83
84 498 - REMZİYE SÖĞÜT 11 / C 14 18 9.50 22 9 19.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 36.00 30.00 28.50 96.250 143.750 246.250 2466 83 83 83
85 234 - SEVGİ ASLAN 11 / B 8 25 1.75 26 13 22.75 1 9 -1.25 0 0 0.00 35.00 47.00 23.25 93.750 102.500 222.500 2509 85 85 85
86 508 - HÜSEYİN TURGUT 11 / A 11 14 7.50 15 12 12.00 1 4 0.00 2 18 -2.50 29.00 48.00 17.00 87.500 137.500 197.500 2545 86 86 86
87 225 - YUSRA TURĞUT 11 / 0 17 23 11.25 27 13 23.75 5 35 -3.75 5 34 -3.50 54.00 105.00 27.75 63.750 137.500 275.000 2569 87 87 87



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : AHMETASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 0/0 - 0
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 100.000
SÖZEL : 153.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.000 83.35 2143 45 45 45 1

EŞİT AĞI 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.000 96.38 2478 84 84 84 1

SÖZEL 153.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.000 67.02 1723 79 79 79 1

Katılım 2571 87 87 87 1

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 0 0 40 0.00 0.00
TARİH 14 8 6 0 6.50 46.43
COĞRAFYA 13 1 2 10 0.50 3.85
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 0 0 40 0.00 0.00
SOSYAL BİL 40 13 9 18 10.75 26.88
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 0.00 10.75 0.00 0.00 10.75 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A SÖZCÜKTE ANLAM
20 D SÖZCÜKTE ANLAM
21 C CÜMLEDE ANLAM
22 E CÜMLEDE ANLAM
23 A PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C PARAGRAFTA YAPI
31 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D c - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D c - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EMİ *
SINIF/SUBE - NO  : 11/0 - 55
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 141.250
EŞİT AĞIRL : 143.750
SÖZEL : 187.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 141.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.500 54.88 1411 13 13 13 1

EŞİT AĞI 143.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.500 71.14 1829 32 32 32 1

SÖZEL 187.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.500 55.54 1428 65 65 65 2

Katılım 2571 87 87 87 2

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 5 25 8.75 21.88
TARİH 14 5 1 8 4.75 33.93
COĞRAFYA 13 1 0 12 1.00 7.69
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00 60.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 3 1 10 2.75 19.64
KİMYA 13 0 1 12 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 13 6 1 6 5.75 44.23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 5 25 8.75 21.88
SOSYAL BİL 40 9 1 30 8.75 21.88
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 9 3 28 8.25 20.62

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.75 8.75 0.00 8.25 25.75 141.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A SÖZCÜKTE ANLAM
20 D SÖZCÜKTE ANLAM
21 C e - CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E E + Dairesel Hareket
8 A c - Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B B + Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C C + Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E d - Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C e - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSRA TURĞUT
SINIF/SUBE - NO  : 11/0 - 225
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 63.750
EŞİT AĞIRL : 137.500
SÖZEL : 275.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 63.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.500 99.92 2569 87 87 87 2

EŞİT AĞI 137.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.500 76.00 1954 41 41 41 2

SÖZEL 275.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.500 23.84 613 12 12 12 1

Katılım 2571 87 87 87 2

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 23 0 11.25 28.12
TARİH 14 8 6 0 6.50 46.43
COĞRAFYA 13 7 6 0 5.50 42.31
FELSEFE 8 7 1 0 6.75 84.38
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 5 35 0 -3.75 0.00
FİZİK 14 3 11 0 0.25 1.79
KİMYA 13 1 12 0 -2.00 0.00
BİYOLOJİ 13 1 11 1 -1.75 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 23 0 11.25 28.12
SOSYAL BİL 40 27 13 0 23.75 59.38
MATEMATİK 40 5 35 0 -3.75 0.00
FEN BİLİML 40 5 34 1 -3.50 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 11.25 23.75 0 0 27.75 63.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E a - TANZİMAT EDEBİYATI
4 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
6 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C a - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B c - SANATÇI-ESER
12 C C + SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A e - ROMAN-SANATÇI
18 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E b - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B a - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B d - CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
36 A b - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C d - BAKIŞ AÇISI
38 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B B + ROMAN-SANATÇI
40 C d - METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B e - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A A + Türkiye'de sanayi
21 E c - Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E b - İLK UYGARLIKLAR
24 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D c - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D a - maksimum ve minimum nokta
2 E a - artan ve azalan fonksiyonlar
3 D a - ortalama değişim hızı
4 A A + parabol grafiği
5 B a - parabol grafiği
6 E b - tepe nokta koordinatları
7 C b - parabol grafiği
8 A b - parabol grafiği
9 C b - simetri ekseni

10 B a - tepe nokta koordinatları
11 A b - parabollerin kesim noktası
12 E E + doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C b - en büyük ve en küçük değer
14 D D + tek ve çift fonksiyonlar
15 B c - tek ve çift fonksiyonlar
16 B a - tek ve çift fonksiyonlar
17 E c - tek ve çift fonksiyonlar
18 A e - grafik öteleme
19 C a - grafik öteleme
20 D c - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A b - fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A c - birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E b - trigonometrik özdeşlikler
24 C a - dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D b - trigonometrik özdeşlikler
26 B c - dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C d - trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E b - dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C a - kosinüs teoremi
30 A c - ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B e - ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A b - koordinat düzlemi
33 D a - iki nokta arasındaki uzaklık
34 E E + iki nokta arasındaki uzaklık
35 C C + eğim
36 D b - eğim
37 B a - doğru denklemleri
38 E c - noktanın doğruya uzaklığı
39 B d - doğru denklemleri
40 C e - fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E a - Kuvvet ve Denge
2 D b - Basit Makineler
3 A c - Vektörler
4 D e - Newton’ın Hareket Yasaları
5 B a - Bağıl Hareket
6 A b - İtme ve Çizgisel Momentum
7 E E + Dairesel Hareket
8 A b - Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C C + Kuvvet ve Hareket

10 B a - Basit Makineler
11 E E + İki Boyutta Hareket
12 C d - TORK DENGE
13 B c - İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C a - Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E b - Gaz Karışımları
16 C d - Gerçek Gazlar
17 E b - Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C e - Derişim Birimleri
19 B c - Derişim Birimleri
20 E a - Koligatif Özellikler
21 C b - Koligatif Özellikler
22 E c - Elektron dizilimi
23 B e - Periyodik Özellikler
24 E c - Yükseltgenme Basamakları
25 B a - İdeal Gaz Denklemi
26 B B + Kinetik Teori
27 D c - Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E d - Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D a - Lenf dolaşımını açıklar.
31 A b - Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B * - Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E a - Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A d - Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C d - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D a - Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E c - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C b - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D a - Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ABDULSAMET METE
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 980
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 145.000
EŞİT AĞIRL : 155.000
SÖZEL : 215.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 145.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 53.05 1364 10 10 10 10

EŞİT AĞI 155.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 62.04 1595 21 21 21 4

SÖZEL 215.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 45.08 1159 45 45 45 10

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 15 16 9 11.00 27.50
TARİH 14 5 9 0 2.75 19.64
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 5 3 0 4.25 53.12
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 1 1 12 0.75 5.36
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 9 3 1 8.25 63.46

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 15 16 9 11.00 27.50
SOSYAL BİL 40 15 12 13 12.00 30.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 10 4 26 9.00 22.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 11.00 12.00 0.00 9.00 32.00 145.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C d - CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A e - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B B + PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C b - METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D e - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E a - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C C + ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B e - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E b - CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E d - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D e - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A d - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D e - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C b - TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B B + Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A b - Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E E + Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E E + Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D e - Lenf dolaşımını açıklar.
37 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D a - Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BİLALCAN BIÇAKÇI
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 464
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 123.750
EŞİT AĞIRL : 121.250
SÖZEL : 212.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 123.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 63.44 1631 17 17 17 16

EŞİT AĞI 121.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 87.16 2241 68 68 68 19

SÖZEL 212.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 46.17 1187 47 47 47 11

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 17 13 5.75 14.38
TARİH 14 7 6 1 5.50 39.29
COĞRAFYA 13 5 6 2 3.50 26.92
FELSEFE 8 3 1 4 2.75 34.38
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 1 10 29 -1.50 0.00
FİZİK 14 1 1 12 0.75 5.36
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 6 2 5 5.50 42.31

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 17 13 5.75 14.38
SOSYAL BİL 40 20 13 7 16.75 41.88
MATEMATİK 40 1 10 29 -1.50 0.00
FEN BİLİML 40 7 3 30 6.25 15.62

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.75 16.75 0 6.25 27.25 123.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
6 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C a - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B d - EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B e - SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B e - SANATÇI-ESER
17 A b - ROMAN-SANATÇI
18 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D a - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C e - CÜMLEDE ANLAM
22 E c - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B e - YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C e - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E d - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D c - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B e - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E c - İLK UYGARLIKLAR
24 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D c - maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D b - ortalama değişim hızı
4 A c - parabol grafiği
5 B e - parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C d - parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C e - simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C d - en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B B + tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D c - trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A c - koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D c - eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A d - Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E a - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D b - Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BÜŞRA
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 465
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 150.000
EŞİT AĞIRL : 146.250
SÖZEL : 176.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 150.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 50.91 1309 8 8 8 8

EŞİT AĞI 146.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 69.23 1780 31 31 31 7

SÖZEL 176.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 59.35 1526 68 68 68 16

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 9 20 8.75 21.88
TARİH 14 0 0 14 0.00 0.00
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 3 1 4 2.75 34.38
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 2 6 32 0.50 1.25
FİZİK 14 2 2 10 1.50 10.71
KİMYA 13 2 2 9 1.50 11.54
BİYOLOJİ 13 7 2 4 6.50 50.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 9 20 8.75 21.88
SOSYAL BİL 40 7 2 31 6.50 16.25
MATEMATİK 40 2 6 32 0.50 1.25
FEN BİLİML 40 11 6 23 9.50 23.75

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.75 6.50 0.50 9.50 25.25 150.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E c - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A d - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E b - trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C d - trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B d - doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A e - parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B B + tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A b - grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D a - fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A A + fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E d - İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
11 E a - Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B B + Basit Makineler
15 E E + Elektron dizilimi
16 B d - Periyodik Özellikler
17 E E + Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C e - Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C e - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E E + Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D e - Lenf dolaşımını açıklar.
37 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BÜŞRA ÖNER
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 466
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 143.750
EŞİT AĞIRL : 157.500
SÖZEL : 230.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 143.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 53.48 1375 11 11 11 11

EŞİT AĞI 157.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 59.82 1538 18 18 18 3

SÖZEL 230.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 39.60 1018 35 35 35 8

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 12 14 11.00 27.50
TARİH 14 7 2 5 6.50 46.43
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 5 1 2 4.75 59.38
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 2 6 32 0.50 1.25
FİZİK 14 3 5 6 1.75 12.50
KİMYA 13 2 2 9 1.50 11.54
BİYOLOJİ 13 6 4 3 5.00 38.46

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 12 14 11.00 27.50
SOSYAL BİL 40 16 4 20 15.00 37.50
MATEMATİK 40 2 6 32 0.50 1.25
FEN BİLİML 40 11 11 18 8.25 20.62

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 11.00 15.00 0.50 8.25 34.75 143.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E d - TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D c - ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A c - ROMAN-SANATÇI
18 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B B + PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C a - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D c - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D e - maksimum ve minimum nokta
2 E d - artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A e - parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B B + tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A A + grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D a - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A d - fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C b - fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A e - Vektörler
4 D D + Newton’ın Hareket Yasaları
5 B B + Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E d - Dairesel Hareket
8 A b - Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C e - Kuvvet ve Hareket

10 B B + Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C e - Koligatif Özellikler
22 E E + Elektron dizilimi
23 B d - Periyodik Özellikler
24 E E + Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D c - Lenf dolaşımını açıklar.
31 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D a - Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E d - Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C a - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E E + Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BÜŞRA Ş
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 467
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 135.000
SÖZEL : 176.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 83.35 2143 45 45 45 22

EŞİT AĞI 135.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 77.87 2002 48 48 48 14

SÖZEL 176.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 59.35 1526 68 68 68 16

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 8 23 7.00 17.50
TARİH 14 2 2 10 1.50 10.71
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 4 1 3 3.75 46.88
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00 60.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 8 23 7.00 17.50
SOSYAL BİL 40 9 3 28 8.25 20.62
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.00 8.25 0.00 0.00 15.25 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C d - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B d - EDEBÎ AKIM
11 B d - SANATÇI-ESER
12 C C + SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B a - SANATÇI-ESER
15 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D SÖZCÜKTE ANLAM
21 C CÜMLEDE ANLAM
22 E CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B c - PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A e - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ELİF ŞİMŞEK
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 455
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 120.000
EŞİT AĞIRL : 141.250
SÖZEL : 257.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 120.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 65.11 1674 19 19 19 17

EŞİT AĞI 141.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 73.36 1886 38 38 38 10

SÖZEL 257.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 30.30 779 21 21 21 2

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 15 12 9.25 23.12
TARİH 14 11 3 0 10.25 73.21
COĞRAFYA 13 7 5 1 5.75 44.23
FELSEFE 8 2 3 3 1.25 15.62
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 1 8 31 -1.00 0.00
FİZİK 14 2 7 5 0.25 1.79
KİMYA 13 0 1 12 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 13 6 4 3 5.00 38.46

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 15 12 9.25 23.12
SOSYAL BİL 40 25 11 4 22.25 55.62
MATEMATİK 40 1 8 31 -1.00 0.00
FEN BİLİML 40 8 12 20 5.00 12.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.25 22.25 0 5.00 35.50 120.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C e - BAKIŞ AÇISI
20 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B c - ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B c - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D b - Türkiye'de tarım
20 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A d - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B c - dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C a - trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C d - kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D c - iki nokta arasındaki uzaklık
13 E d - iki nokta arasındaki uzaklık
14 C C + eğim
15 D b - eğim
16 B doğru denklemleri
17 E a - noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D e - maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C e - TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D c - Newton’ın Hareket Yasaları
9 B B + Bağıl Hareket

10 A b - İtme ve Çizgisel Momentum
11 E E + Dairesel Hareket
12 A b - Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C d - Kuvvet ve Hareket
14 B d - Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C e - Koligatif Özellikler
28 A e - Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E a - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D e - Lenf dolaşımını açıklar.
37 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E d - Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EVİN
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 0
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 170.000
EŞİT AĞIRL : 135.000
SÖZEL : 142.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 170.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 43.68 1123 5 5 5 5

EŞİT AĞI 135.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 77.87 2002 48 48 48 14

SÖZEL 142.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 70.87 1822 82 82 82 22

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 8 24 6.00 15.00
TARİH 14 0 0 14 0.00 0.00
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 40 2 4 34 1.00 2.50
FİZİK 14 3 6 5 1.50 10.71
KİMYA 13 2 6 5 0.50 3.85
BİYOLOJİ 13 11 0 2 11.00 84.62

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 8 24 6.00 15.00
SOSYAL BİL 40 3 2 35 2.50 6.25
MATEMATİK 40 2 4 34 1.00 2.50
FEN BİLİML 40 16 12 12 13.00 32.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.00 2.50 1.00 13.00 22.50 170.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E a - CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B a - SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D SÖZCÜKTE ANLAM
21 C CÜMLEDE ANLAM
22 E CÜMLEDE ANLAM
23 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A PARAGRAFTA YAPI
28 B d - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C PARAGRAFTA YAPI
31 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A e - parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B B + tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D a - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E b - dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C C + kosinüs teoremi
30 A b - ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D D + Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D b - Newton’ın Hareket Yasaları
5 B e - Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E d - Dairesel Hareket
8 A A + Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B e - Basit Makineler
11 E E + İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B d - İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E a - Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E E + Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C d - Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C b - Koligatif Özellikler
22 E E + Elektron dizilimi
23 B a - Periyodik Özellikler
24 E a - Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B c - Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Lenf dolaşımını açıklar.
31 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E E + Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FATİH PÜGE
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 471
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 147.500
EŞİT AĞIRL : 118.750
SÖZEL : 198.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 147.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 51.96 1336 9 9 9 9

EŞİT AĞI 118.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 88.72 2281 72 72 72 20

SÖZEL 198.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 51.46 1323 56 56 56 13

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 25 6 2.75 6.88
TARİH 14 9 5 0 7.75 55.36
COĞRAFYA 13 3 0 10 3.00 23.08
FELSEFE 8 2 3 3 1.25 15.62
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 3 8 29 1.00 2.50
FİZİK 14 0 2 12 -0.50 0.00
KİMYA 13 1 4 8 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 9 0 4 9.00 69.23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 25 6 2.75 6.88
SOSYAL BİL 40 19 8 13 17.00 42.50
MATEMATİK 40 3 8 29 1.00 2.50
FEN BİLİML 40 10 6 24 8.50 21.25

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.75 17.00 1.00 8.50 29.25 147.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D a - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B e - YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B a - ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E d - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
28 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C b - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B c - EDEBÎ AKIM
33 B a - SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B a - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B a - SANATÇI-ESER
39 A b - ROMAN-SANATÇI
40 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A c - birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D D + trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C d - trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C C + kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B a - ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D c - iki nokta arasındaki uzaklık
13 E d - iki nokta arasındaki uzaklık
14 C C + eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A e - parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E c - doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C d - en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E a - Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A d - Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E a - Elektron dizilimi
16 B d - Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B d - İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E E + Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C e - Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D D + Lenf dolaşımını açıklar.
37 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HA A SİMTEK
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 478
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 112.500
EŞİT AĞIRL : 127.500
SÖZEL : 210.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 112.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 70.28 1807 24 24 24 19

EŞİT AĞI 127.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 83.59 2149 58 58 58 18

SÖZEL 210.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 47.18 1213 49 49 49 12

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 11 20 6.25 15.62
TARİH 14 2 7 5 0.25 1.79
COĞRAFYA 13 4 1 8 3.75 28.85
FELSEFE 8 7 1 0 6.75 84.38
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 3 37 -0.75 0.00
FİZİK 14 0 4 10 -1.00 0.00
KİMYA 13 0 2 11 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 13 5 1 7 4.75 36.54

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 11 20 6.25 15.62
SOSYAL BİL 40 18 9 13 15.75 39.38
MATEMATİK 40 0 3 37 -0.75 0.00
FEN BİLİML 40 5 7 28 3.25 8.12

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.25 15.75 0 3.25 24.50 112.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B e - SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B e - YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C d - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C b - METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A * - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D a - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D b - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E b - artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E b - trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A b - ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D c - Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D b - Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E d - Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E a - Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C e - Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D e - Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HASAN BARLAK
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 205
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 165.000
EŞİT AĞIRL : 133.750
SÖZEL : 232.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 165.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 45.97 1182 6 6 6 6

EŞİT AĞI 133.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 79.31 2039 53 53 53 17

SÖZEL 232.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 38.58 992 32 32 32 5

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 9 22 6.75 16.88
TARİH 14 9 3 2 8.25 58.93
COĞRAFYA 13 4 3 6 3.25 25.00
FELSEFE 8 5 2 1 4.50 56.25
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 1 4 35 0.00 0.00
FİZİK 14 4 1 9 3.75 26.79
KİMYA 13 6 2 5 5.50 42.31
BİYOLOJİ 13 5 5 3 3.75 28.85

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 9 22 6.75 16.88
SOSYAL BİL 40 22 9 9 19.75 49.38
MATEMATİK 40 1 4 35 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 15 8 17 13.00 32.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.75 19.75 0.00 13.00 39.50 165.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B e - PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D c - Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C d - kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D b - iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E c - artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B B + tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A c - grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B B + Bağıl Hareket

10 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
11 E d - Dairesel Hareket
12 A A + Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B B + Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B B + Periyodik Özellikler
17 E E + Yükseltgenme Basamakları
18 B B + İdeal Gaz Denklemi
19 B B + Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E a - Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C C + Derişim Birimleri
25 B e - Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C C + Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D a - Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E d - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B d - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D e - Lenf dolaşımını açıklar.
37 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D a - Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HÜSEYİN TURGUT
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 508
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 87.500
EŞİT AĞIRL : 137.500
SÖZEL : 197.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 87.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 98.99 2545 86 86 86 23

EŞİT AĞI 137.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 76.00 1954 41 41 41 12

SÖZEL 197.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 51.96 1336 59 59 59 14

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 14 15 7.50 18.75
TARİH 14 3 5 6 1.75 12.50
COĞRAFYA 13 4 3 6 3.25 25.00
FELSEFE 8 5 2 1 4.50 56.25
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 40 1 4 35 0.00 0.00
FİZİK 14 0 9 5 -2.25 0.00
KİMYA 13 0 2 11 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 13 2 7 4 0.25 1.92

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 14 15 7.50 18.75
SOSYAL BİL 40 15 12 13 12.00 30.00
MATEMATİK 40 1 4 35 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 2 18 20 -2.50 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.50 12.00 0.00 0 17.00 87.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B e - SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E b - CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D c - ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B e - SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B B + PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C e - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A e - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C a - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D c - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B e - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A d - parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A b - parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E c - doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B B + tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D e - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E d - Kuvvet ve Denge
2 D c - Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D b - Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A c - İtme ve Çizgisel Momentum
7 E d - Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B e - Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C a - TORK DENGE
13 B a - İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E d - Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B e - Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B d - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D e - Lenf dolaşımını açıklar.
31 A b - Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D a - Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D a - Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E d - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D b - Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MAHMUT SOLMAZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 486
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 125.000
EŞİT AĞIRL : 142.500
SÖZEL : 147.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 125.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 62.54 1608 16 16 16 15

EŞİT AĞI 142.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 72.58 1866 36 36 36 9

SÖZEL 147.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 68.77 1768 81 81 81 21

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 5 4 31 4.00 10.00
TARİH 14 1 2 11 0.50 3.57
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 6 6 28 4.50 11.25
FİZİK 14 0 4 10 -1.00 0.00
KİMYA 13 0 1 12 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 13 3 5 5 1.75 13.46

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 5 4 31 4.00 10.00
SOSYAL BİL 40 6 2 32 5.50 13.75
MATEMATİK 40 6 6 28 4.50 11.25
FEN BİLİML 40 3 10 27 0.50 1.25

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.00 5.50 4.50 0.50 14.50 125.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A SÖZCÜKTE ANLAM
20 D b - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E c - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C PARAGRAFTA YAPI
31 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D D + maksimum ve minimum nokta
2 E b - artan ve azalan fonksiyonlar
3 D e - ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B B + parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C C + parabol grafiği
8 A b - parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B B + tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D a - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A b - fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E b - trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A A + ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D D + iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E d - Kuvvet ve Denge
2 D c - Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D b - Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B a - Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B a - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E c - Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E a - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C b - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D e - Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MEHMET KAÇMAZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 487
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 118.750
EŞİT AĞIRL : 137.500
SÖZEL : 240.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 118.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 65.73 1690 21 21 21 18

EŞİT AĞI 137.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 76.00 1954 41 41 41 12

SÖZEL 240.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 36.17 930 29 29 29 4

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 10 20 7.50 18.75
TARİH 14 3 4 7 2.00 14.29
COĞRAFYA 13 9 0 4 9.00 69.23
FELSEFE 8 6 1 1 5.75 71.88
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 3 12 25 0.00 0.00
FİZİK 14 3 2 9 2.50 17.86
KİMYA 13 1 5 7 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 13 3 6 4 1.50 11.54

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 10 20 7.50 18.75
SOSYAL BİL 40 22 6 12 20.50 51.25
MATEMATİK 40 3 12 25 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 7 13 20 3.75 9.38

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.50 20.50 0.00 3.75 31.75 118.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E a - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D e - ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C d - CÜMLEDE ANLAM
22 E a - CÜMLEDE ANLAM
23 A PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E c - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B B + PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C C + BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A e - Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A A + parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E d - tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A b - parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A A + parabollerin kesim noktası
12 E c - doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B d - tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C d - grafik öteleme
20 D e - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C e - dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D b - trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E d - dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B B + ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A c - koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D b - eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C a - fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D D + Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D D + Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B e - Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C C + Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E a - Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E a - Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E c - Yükseltgenme Basamakları
25 B e - İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D a - Gaz Karışımları
28 B d - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E c - Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D a - Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A b - Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D a - Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C e - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NESLİHAN KESKİN
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 495
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 141.250
EŞİT AĞIRL : 141.250
SÖZEL : 241.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 141.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 54.88 1411 13 13 13 13

EŞİT AĞI 141.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 73.36 1886 38 38 38 10

SÖZEL 241.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 35.74 919 27 27 27 3

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 11 17 9.25 23.12
TARİH 14 8 2 4 7.50 53.57
COĞRAFYA 13 3 1 9 2.75 21.15
FELSEFE 8 4 1 3 3.75 46.88
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 1 8 31 -1.00 0.00
FİZİK 14 3 4 7 2.00 14.29
KİMYA 13 0 1 12 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 13 8 2 3 7.50 57.69

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 11 17 9.25 23.12
SOSYAL BİL 40 20 4 16 19.00 47.50
MATEMATİK 40 1 8 31 -1.00 0.00
FEN BİLİML 40 11 7 22 9.25 23.12

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.25 19.00 0 9.25 36.50 141.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D SÖZCÜKTE ANLAM
3 C CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E d - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E b - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E d - İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E b - trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C e - trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D c - eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C b - fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A d - parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A e - parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B B + tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A d - grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D a - fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B d - İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C C + Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D D + Newton’ın Hareket Yasaları
9 B e - Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E a - Dairesel Hareket
12 A c - Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B B + Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E d - Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E d - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C e - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NİMET
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 484
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 163.750
EŞİT AĞIRL : 147.500
SÖZEL : 178.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 163.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 46.40 1193 7 7 7 7

EŞİT AĞI 147.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 68.11 1751 30 30 30 6

SÖZEL 178.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 58.30 1499 67 67 67 15

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 12 16 9.00 22.50
TARİH 14 0 0 14 0.00 0.00
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 4 4 0 3.00 37.50
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 2 6 32 0.50 1.25
FİZİK 14 4 4 6 3.00 21.43
KİMYA 13 2 2 9 1.50 11.54
BİYOLOJİ 13 8 1 4 7.75 59.62

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 12 16 9.00 22.50
SOSYAL BİL 40 8 5 27 6.75 16.88
MATEMATİK 40 2 6 32 0.50 1.25
FEN BİLİML 40 14 7 19 12.25 30.62

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.00 6.75 0.50 12.25 28.50 163.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B d - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B c - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D c - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C e - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B d - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A e - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C C + trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B d - ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B c - doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D b - tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B B + tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A b - grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D b - fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A e - fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E E + İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D b - Basit Makineler
7 A A + Vektörler
8 D b - Newton’ın Hareket Yasaları
9 B a - Bağıl Hareket

10 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
11 E d - Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B B + Basit Makineler
15 E E + Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E E + Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B a - Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C e - Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B a - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NİSANUR YAVUZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 191
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 108.750
EŞİT AĞIRL : 112.500
SÖZEL : 130.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 108.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 74.17 1907 26 26 26 20

EŞİT AĞI 112.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 91.83 2361 76 76 76 23

SÖZEL 130.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 74.52 1916 84 84 84 23

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 6 14 20 2.50 6.25
TARİH 14 0 0 14 0.00 0.00
COĞRAFYA 13 0 1 12 -0.25 0.00
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 1 5 8 -0.25 0.00
KİMYA 13 0 1 12 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 13 4 7 2 2.25 17.31

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 6 14 20 2.50 6.25
SOSYAL BİL 40 4 2 34 3.50 8.75
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 5 13 22 1.75 4.38

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.50 3.50 0.00 1.75 7.75 108.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E c - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B e - EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E CÜMLEDE ANLAM
36 B a - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A b - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E b - İki Boyutta Hareket
2 C C + TORK DENGE
3 B c - İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A b - Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B a - Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C b - Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E d - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D a - Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B c - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E b - Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D e - Lenf dolaşımını açıklar.
37 A e - Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D a - Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : REYZAN YILDIRIM
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 499
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 107.500
EŞİT AĞIRL : 113.750
SÖZEL : 156.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 107.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 75.53 1942 30 30 30 21

EŞİT AĞI 113.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 91.25 2346 74 74 74 22

SÖZEL 156.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 66.32 1705 77 77 77 20

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 14 19 3.50 8.75
TARİH 14 2 3 9 1.25 8.93
COĞRAFYA 13 4 8 1 2.00 15.38
FELSEFE 8 2 1 5 1.75 21.88
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 40 1 7 32 -0.75 0.00
FİZİK 14 0 3 11 -0.75 0.00
KİMYA 13 0 2 11 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 13 5 6 2 3.50 26.92

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 14 19 3.50 8.75
SOSYAL BİL 40 11 13 16 7.75 19.38
MATEMATİK 40 1 7 32 -0.75 0.00
FEN BİLİML 40 5 11 24 2.25 5.62

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.50 7.75 0 2.25 12.75 107.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B c - EDEBÎ AKIM
11 B d - SANATÇI-ESER
12 C a - SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A c - PARAGRAFTA YAPI
28 B B + PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B c - CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C e - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A e - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B d - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A c - Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E c - İLK UYGARLIKLAR
24 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D c - Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A e - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D D + maksimum ve minimum nokta
2 E c - artan ve azalan fonksiyonlar
3 D b - ortalama değişim hızı
4 A d - parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A b - parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B a - tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E c - doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D e - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E d - Kuvvet ve Denge
2 D c - Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D b - Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B d - Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C e - Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B d - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E a - Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D a - Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A e - Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D a - Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E d - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : RIDVANCAN
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 501
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 193.750
EŞİT AĞIRL : 118.750
SÖZEL : 162.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 193.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 37.07 953 4 4 4 4

EŞİT AĞI 118.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 88.72 2281 72 72 72 20

SÖZEL 162.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 63.91 1643 73 73 73 19

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 4 1 35 3.75 9.38
TARİH 14 0 0 14 0.00 0.00
COĞRAFYA 13 2 0 11 2.00 15.38
FELSEFE 8 2 1 5 1.75 21.88
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 2 1 11 1.75 12.50
KİMYA 13 7 2 4 6.50 50.00
BİYOLOJİ 13 11 2 0 10.50 80.77

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 4 1 35 3.75 9.38
SOSYAL BİL 40 9 1 30 8.75 21.88
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 20 5 15 18.75 46.88

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.75 8.75 0.00 18.75 31.25 193.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A c - ROMAN-SANATÇI
18 A ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E CÜMLEDE ANLAM
23 A PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C PARAGRAFTA YAPI
31 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E d - Dairesel Hareket
8 A A + Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B B + Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E a - Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C C + Derişim Birimleri
19 B e - Derişim Birimleri
20 E E + Koligatif Özellikler
21 C C + Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B B + Periyodik Özellikler
24 E E + Yükseltgenme Basamakları
25 B B + İdeal Gaz Denklemi
26 B B + Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E E + Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Lenf dolaşımını açıklar.
31 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A e - Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C b - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E E + Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SERANUR ÖNAL
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 507
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 200.000
EŞİT AĞIRL : 191.250
SÖZEL : 227.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 200.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 35.20 905 2 2 2 2

EŞİT AĞI 191.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 38.97 1002 9 9 9 2

SÖZEL 227.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 40.57 1043 38 38 38 9

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 16 8 12.00 30.00
TARİH 14 3 1 10 2.75 19.64
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 6 1 1 5.75 71.88
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 8 7 25 6.25 15.62
FİZİK 14 9 5 0 7.75 55.36
KİMYA 13 1 8 4 -1.00 0.00
BİYOLOJİ 13 8 4 1 7.00 53.85

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 16 8 12.00 30.00
SOSYAL BİL 40 14 2 24 13.50 33.75
MATEMATİK 40 8 7 25 6.25 15.62
FEN BİLİML 40 18 17 5 13.75 34.38

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.00 13.50 6.25 13.75 45.50 200.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B a - SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B a - SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B c - SANATÇI-ESER
17 A e - ROMAN-SANATÇI
18 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B c - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C C + BAKIŞ AÇISI
38 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B a - ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D e - maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C C + parabol grafiği
8 A e - parabol grafiği
9 C C + simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B B + tek ve çift fonksiyonlar
17 E E + tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D c - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A c - fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C C + dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D D + trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C e - trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E c - dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A A + ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B B + ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D b - eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E d - Kuvvet ve Denge
2 D b - Basit Makineler
3 A A + Vektörler
4 D D + Newton’ın Hareket Yasaları
5 B B + Bağıl Hareket
6 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
7 E d - Dairesel Hareket
8 A A + Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C d - Kuvvet ve Hareket

10 B B + Basit Makineler
11 E E + İki Boyutta Hareket
12 C C + TORK DENGE
13 B B + İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E a - Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E E + Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C a - Derişim Birimleri
19 B d - Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C d - Koligatif Özellikler
22 E d - Elektron dizilimi
23 B d - Periyodik Özellikler
24 E d - Yükseltgenme Basamakları
25 B d - İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E E + Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Lenf dolaşımını açıklar.
31 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B a - Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A b - Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C b - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E d - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SULTAN GÜNER
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 482
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 142.500
EŞİT AĞIRL : 151.250
SÖZEL : 173.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 142.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 53.99 1388 12 12 12 12

EŞİT AĞI 151.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 64.88 1668 24 24 24 5

SÖZEL 173.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 60.05 1544 70 70 70 18

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 16 11 9.00 22.50
TARİH 14 1 1 12 0.75 5.36
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 2 3 35 1.25 3.12
FİZİK 14 3 7 4 1.25 8.93
KİMYA 13 1 9 3 -1.25 0.00
BİYOLOJİ 13 8 3 2 7.25 55.77

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 16 11 9.00 22.50
SOSYAL BİL 40 6 1 33 5.75 14.38
MATEMATİK 40 2 3 35 1.25 3.12
FEN BİLİML 40 12 19 9 7.25 18.12

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.00 5.75 1.25 7.25 23.25 142.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B a - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B c - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C e - BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B a - ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C d - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B d - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D a - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E d - trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D c - trigonometrik özdeşlikler
5 B B + dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C C + kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A d - parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E E + İki Boyutta Hareket
2 C C + TORK DENGE
3 B a - İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C C + Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E b - Kuvvet ve Denge
6 D a - Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D b - Newton’ın Hareket Yasaları
9 B a - Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E d - Dairesel Hareket
12 A * - Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B d - Periyodik Özellikler
17 E c - Yükseltgenme Basamakları
18 B e - İdeal Gaz Denklemi
19 B c - Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E b - Gaz Karışımları
22 C e - Gerçek Gazlar
23 E E + Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B d - Derişim Birimleri
26 E b - Koligatif Özellikler
27 C e - Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D a - Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E d - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D b - Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E E + Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D D + Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ŞEVVAL Ş MŞ K
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 116
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 128.750
EŞİT AĞIRL : 143.750
SÖZEL : 231.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 128.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 60.44 1554 15 15 15 14

EŞİT AĞI 143.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 71.14 1829 32 32 32 8

SÖZEL 231.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 39.28 1010 34 34 34 7

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 19 10 6.25 15.62
TARİH 14 5 7 2 3.25 23.21
COĞRAFYA 13 7 3 3 6.25 48.08
FELSEFE 8 7 1 0 6.75 84.38
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 3 2 35 2.50 6.25
FİZİK 14 1 4 9 0.00 0.00
KİMYA 13 0 1 12 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 13 4 2 7 3.50 26.92

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 19 10 6.25 15.62
SOSYAL BİL 40 23 12 5 20.00 50.00
MATEMATİK 40 3 2 35 2.50 6.25
FEN BİLİML 40 5 7 28 3.25 8.12

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.25 20.00 2.50 3.25 32.00 128.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C b - CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E d - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B a - PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B d - ROMAN-SANATÇI
22 C a - METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E c - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B d - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B c - EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C a - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B a - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A A + ROMAN-SANATÇI
40 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D a - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A c - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E a - İLK UYGARLIKLAR
17 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A A + Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D b - trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D D + iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A A + parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E E + doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B c - tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E E + İki Boyutta Hareket
2 C b - TORK DENGE
3 B c - İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A c - Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C e - Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E c - Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D b - Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E E + Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E d - Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUNUSCAN KAYA
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 194
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 198.750
EŞİT AĞIRL : 135.000
SÖZEL : 232.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 198.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 35.43 911 3 3 3 3

EŞİT AĞI 135.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 77.87 2002 48 48 48 14

SÖZEL 232.500 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 38.58 992 32 32 32 5

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 7 23 8.25 20.62
TARİH 14 9 3 2 8.25 58.93
COĞRAFYA 13 3 2 8 2.50 19.23
FELSEFE 8 4 2 2 3.50 43.75
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00 80.00
MATEMATİK 40 0 5 35 -1.25 0.00
FİZİK 14 5 8 1 3.00 21.43
KİMYA 13 8 2 3 7.50 57.69
BİYOLOJİ 13 11 2 0 10.50 80.77

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 7 23 8.25 20.62
SOSYAL BİL 40 20 7 13 18.25 45.62
MATEMATİK 40 0 5 35 -1.25 0.00
FEN BİLİML 40 24 12 4 21.00 52.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.25 18.25 0 21.00 46.25 198.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B e - PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A b - birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C e - dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B c - dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E a - dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B d - ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E d - İki Boyutta Hareket
2 C b - TORK DENGE
3 B c - İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E d - Kuvvet ve Denge
6 D c - Basit Makineler
7 A b - Vektörler
8 D D + Newton’ın Hareket Yasaları
9 B B + Bağıl Hareket

10 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
11 E d - Dairesel Hareket
12 A A + Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B B + Basit Makineler
15 E E + Elektron dizilimi
16 B B + Periyodik Özellikler
17 E E + Yükseltgenme Basamakları
18 B B + İdeal Gaz Denklemi
19 B B + Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E a - Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C C + Derişim Birimleri
25 B e - Derişim Birimleri
26 E E + Koligatif Özellikler
27 C C + Koligatif Özellikler
28 A e - Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C b - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E E + Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E E + Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D D + Lenf dolaşımını açıklar.
37 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSUF BATOM
SINIF/SUBE - NO  : 11/A - 320
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 235.000
EŞİT AĞIRL : 208.750
SÖZEL : 271.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 235.000 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 26.88 691 1 1 1 1

EŞİT AĞI 208.750 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 30.18 776 8 8 8 1

SÖZEL 271.250 188.992 113.491 113.491 113.491 144.728 25.28 650 16 16 16 1

Katılım 2571 87 87 87 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 5 18 15.75 39.38
TARİH 14 11 2 1 10.50 75.00
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 3 0 5 3.00 37.50
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 6 0 34 6.00 15.00
FİZİK 14 5 8 1 3.00 21.43
KİMYA 13 8 2 3 7.50 57.69
BİYOLOJİ 13 11 2 0 10.50 80.77

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 5 18 15.75 39.38
SOSYAL BİL 40 19 2 19 18.50 46.25
MATEMATİK 40 6 0 34 6.00 15.00
FEN BİLİML 40 24 12 4 21.00 52.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 15.75 18.50 6.00 21.00 61.25 235.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A A + parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B B + tek ve çift fonksiyonlar
36 E E + tek ve çift fonksiyonlar
37 A A + grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D D + fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A A + fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E d - İki Boyutta Hareket
2 C b - TORK DENGE
3 B c - İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C e - Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E d - Kuvvet ve Denge
6 D c - Basit Makineler
7 A b - Vektörler
8 D D + Newton’ın Hareket Yasaları
9 B B + Bağıl Hareket

10 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
11 E d - Dairesel Hareket
12 A A + Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B B + Basit Makineler
15 E E + Elektron dizilimi
16 B B + Periyodik Özellikler
17 E E + Yükseltgenme Basamakları
18 B B + İdeal Gaz Denklemi
19 B B + Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E a - Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C C + Derişim Birimleri
25 B e - Derişim Birimleri
26 E E + Koligatif Özellikler
27 C C + Koligatif Özellikler
28 A e - Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C b - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E E + Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C C + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D D + Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E E + Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D D + Lenf dolaşımını açıklar.
37 A A + Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D D + Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ALİ ŞAHİN
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 459
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 102.500
EŞİT AĞIRL : 130.000
SÖZEL : 242.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 102.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 80.94 2081 37 37 37 3

EŞİT AĞI 130.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 81.91 2106 55 55 55 8

SÖZEL 242.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 35.20 905 26 26 26 5

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 18 12 5.50 13.75
TARİH 14 9 4 1 8.00 57.14
COĞRAFYA 13 9 3 1 8.25 63.46
FELSEFE 8 4 4 0 3.00 37.50
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 18 12 5.50 13.75
SOSYAL BİL 40 26 12 2 23.00 57.50
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.50 23.00 0.50 0.00 29.00 102.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C b - CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A e - PARAGRAFTA YAPI
10 B a - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C e - BAKIŞ AÇISI
20 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C b - METİN İNCELEME
23 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B a - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B a - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E d - CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E b - İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B e - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A c - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C a - trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A b - ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D D + iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ARA SINER
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 0
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 148.750
SÖZEL : 228.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 148.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 67.21 1728 27 27 27 4

SÖZEL 228.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 40.10 1031 37 37 37 6

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 9 19 9.75 24.38
TARİH 14 6 3 5 5.25 37.50
COĞRAFYA 13 4 1 8 3.75 28.85
FELSEFE 8 3 4 1 2.00 25.00
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 9 19 9.75 24.38
SOSYAL BİL 40 18 8 14 16.00 40.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.75 16.00 0.00 0.00 25.75 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D e - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C b - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B d - SANATÇI-ESER
12 C C + SANATÇI-ESER
13 E a - CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A b - ROMAN-SANATÇI
18 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E c - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C PARAGRAFTA YAPI
31 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E a - İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B d - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BARAN ÜNER
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 460
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 137.500
SÖZEL : 223.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 137.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 76.00 1954 41 41 41 6

SÖZEL 223.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 42.20 1085 42 42 42 7

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 14 15 7.50 18.75
TARİH 14 7 5 2 5.75 41.07
COĞRAFYA 13 5 6 2 3.50 26.92
FELSEFE 8 5 3 0 4.25 53.12
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 14 15 7.50 18.75
SOSYAL BİL 40 21 15 4 17.25 43.12
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.50 17.25 0.00 0.00 24.75 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B d - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C C + SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A e - ROMAN-SANATÇI
18 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D b - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B e - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C a - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C a - Türkiye'de enerji kaynakları
18 B e - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E c - İLK UYGARLIKLAR
24 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BERAT ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 462
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 98.750
EŞİT AĞIRL : 121.250
SÖZEL : 190.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 98.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 92.57 2380 80 80 80 16

EŞİT AĞI 121.250 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 87.16 2241 68 68 68 12

SÖZEL 190.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 54.65 1405 62 62 62 12

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 15 17 4.25 10.62
TARİH 14 5 8 1 3.00 21.43
COĞRAFYA 13 4 5 4 2.75 21.15
FELSEFE 8 5 3 0 4.25 53.12
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 1 13 -0.25 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 15 17 4.25 10.62
SOSYAL BİL 40 18 17 5 13.75 34.38
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 1 39 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.25 13.75 0.00 0 17.75 98.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A e - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B e - PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C b - BAKIŞ AÇISI
20 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C a - METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B e - SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A b - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A e - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D a - İLK YERLEŞMELER
16 E a - İLK UYGARLIKLAR
17 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D e - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D b - Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B d - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B c - Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : CELAL ÇİFTÇİ
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 133
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 120.000
SÖZEL : 200.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 120.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 88.14 2266 70 70 70 13

SÖZEL 200.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 51.11 1314 54 54 54 11

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 20 11 4.00 10.00
TARİH 14 9 4 1 8.00 57.14
COĞRAFYA 13 5 3 5 4.25 32.69
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 20 11 4.00 10.00
SOSYAL BİL 40 18 8 14 16.00 40.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.00 16.00 0.00 0.00 20.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A b - PARAGRAFTA YAPI
10 B B + PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C e - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C b - BAKIŞ AÇISI
20 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B a - ROMAN-SANATÇI
22 C e - METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E c - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B e - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B e - SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B d - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : CEMİL AVCII
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 468
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 108.750
EŞİT AĞIRL : 103.750
SÖZEL : 112.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 108.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 74.17 1907 26 26 26 1

EŞİT AĞI 103.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 94.94 2441 81 81 81 15

SÖZEL 112.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 79.15 2035 86 86 86 16

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 4 20 16 -1.00 0.00
TARİH 14 3 11 0 0.25 1.79
COĞRAFYA 13 4 3 6 3.25 25.00
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00 0.00
MATEMATİK 40 6 17 17 1.75 4.38
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 4 20 16 -1.00 0.00
SOSYAL BİL 40 7 14 19 3.50 8.75
MATEMATİK 40 6 17 17 1.75 4.38
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 3.50 1.75 0.00 4.25 108.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C e - CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E c - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A e - PARAGRAFTA YAPI
10 B B + PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C a - PARAGRAFTA YAPI
13 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B c - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C e - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A c - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B c - ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E c - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E d - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A e - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A * - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D e - İLK YERLEŞMELER
16 E c - İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D b - Türkiye'de tarım
20 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A Cenaze Uğurlama
37 A Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A d - birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E E + trigonometrik özdeşlikler
3 C e - dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D e - trigonometrik özdeşlikler
5 B e - dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C e - trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E d - dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C a - kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B c - ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A b - koordinat düzlemi
12 D e - iki nokta arasındaki uzaklık
13 E E + iki nokta arasındaki uzaklık
14 C e - eğim
15 D c - eğim
16 B B + doğru denklemleri
17 E b - noktanın doğruya uzaklığı
18 B B + doğru denklemleri
19 C a - fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D D + maksimum ve minimum nokta
21 E a - artan ve azalan fonksiyonlar
22 D a - ortalama değişim hızı
23 A A + parabol grafiği
24 B a - parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : DELAL KARDAŞ
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 187
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 127.500
SÖZEL : 182.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 127.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.59 2149 58 58 58 10

SÖZEL 182.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 56.98 1465 66 66 66 13

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 10 22 5.50 13.75
TARİH 14 5 4 5 4.00 28.57
COĞRAFYA 13 4 4 5 3.00 23.08
FELSEFE 8 1 4 3 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00 80.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 10 22 5.50 13.75
SOSYAL BİL 40 14 12 14 11.00 27.50
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.50 11.00 0.00 0.00 16.50 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B c - EDEBÎ AKIM
11 B B + SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A A + ROMAN-SANATÇI
18 A ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C e - CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C PARAGRAFTA YAPI
31 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D a - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C a - Türkiye'de enerji kaynakları
18 B a - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D a - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E b - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D c - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : GÜLSÜM ORH N
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 196
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 102.500
EŞİT AĞIRL : 120.000
SÖZEL : 160.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 102.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 80.94 2081 37 37 37 3

EŞİT AĞI 120.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 88.14 2266 70 70 70 13

SÖZEL 160.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 64.99 1671 74 74 74 15

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 14 19 3.50 8.75
TARİH 14 1 1 12 0.75 5.36
COĞRAFYA 13 3 4 6 2.00 15.38
FELSEFE 8 2 0 6 2.00 25.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 14 19 3.50 8.75
SOSYAL BİL 40 10 6 24 8.50 21.25
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.50 8.50 0.50 0.00 12.50 102.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B d - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B B + SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E a - CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B e - SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A b - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C b - CÜMLEDE ANLAM
22 E a - CÜMLEDE ANLAM
23 A PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B e - YAZIM KURALLARI
30 C PARAGRAFTA YAPI
31 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D e - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C a - Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A d - Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A A + parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D a - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A b - fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HASAN GÜNDÜZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 204
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 130.000
SÖZEL : 212.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 130.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 81.91 2106 55 55 55 8

SÖZEL 212.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 46.17 1187 47 47 47 9

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 20 9 6.00 15.00
TARİH 14 6 7 1 4.25 30.36
COĞRAFYA 13 8 4 1 7.00 53.85
FELSEFE 8 2 3 3 1.25 15.62
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00 80.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 20 9 6.00 15.00
SOSYAL BİL 40 20 14 6 16.50 41.25
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.00 16.50 0.00 0.00 22.50 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B a - YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C a - BAKIŞ AÇISI
20 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C e - METİN İNCELEME
23 B d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B c - EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D b - ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A d - ROMAN-SANATÇI
40 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D b - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A d - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C d - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B e - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A A + Türkiye'de sanayi
27 E a - Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B e - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HELİN KONAK
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 206
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 137.500
SÖZEL : 165.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 137.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 76.00 1954 41 41 41 6

SÖZEL 165.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 62.97 1619 72 72 72 14

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 14 15 7.50 18.75
TARİH 14 0 4 10 -1.00 0.00
COĞRAFYA 13 1 7 5 -0.75 0.00
FELSEFE 8 3 3 2 2.25 28.12
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 14 15 7.50 18.75
SOSYAL BİL 40 9 14 17 5.50 13.75
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.50 5.50 0.00 0.00 13.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C b - CÜMLEDE ANLAM
4 E E + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A e - PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E a - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A b - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D e - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A b - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D b - İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D c - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C a - Türkiye'de enerji kaynakları
24 B a - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A e - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B d - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MUSTAFA KESKİN
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 350
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 151.250
SÖZEL : 265.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 151.250 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 64.88 1668 24 24 24 3

SÖZEL 265.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 27.11 697 19 19 19 3

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 11 16 10.25 25.62
TARİH 14 9 5 0 7.75 55.36
COĞRAFYA 13 8 5 0 6.75 51.92
FELSEFE 8 4 3 1 3.25 40.62
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 11 16 10.25 25.62
SOSYAL BİL 40 26 13 1 22.75 56.88
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.25 22.75 0.00 0.00 33.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B a - EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A b - ROMAN-SANATÇI
18 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E c - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B d - PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C b - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D e - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A b - Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E c - İLK UYGARLIKLAR
24 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C e - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : RIDVAN ŞAHİN
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 500
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 105.000
EŞİT AĞIRL : 126.250
SÖZEL : 245.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 105.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 77.83 2001 34 34 34 2

EŞİT AĞI 126.250 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 84.52 2173 62 62 62 11

SÖZEL 245.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 34.46 886 24 24 24 4

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 17 13 5.75 14.38
TARİH 14 10 3 1 9.25 66.07
COĞRAFYA 13 6 2 5 5.50 42.31
FELSEFE 8 4 2 2 3.50 43.75
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 2 2 9 1.50 11.54

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 17 13 5.75 14.38
SOSYAL BİL 40 25 7 8 23.25 58.12
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50 0.00
FEN BİLİML 40 2 2 36 1.50 3.75

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.75 23.25 0 1.50 30.00 105.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A e - PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B a - YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B a - ROMAN-SANATÇI
22 C b - METİN İNCELEME
23 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B c - EDEBÎ AKIM
33 B e - SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B d - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B c - SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A d - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D a - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C d - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A e - parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B a - tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D e - Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D c - Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ROZERİN GÜMÜŞ
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 503
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 156.250
SÖZEL : 278.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 156.250 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 61.10 1571 20 20 20 1

SÖZEL 278.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 22.40 576 11 11 11 1

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 19 5 11.25 28.12
TARİH 14 8 5 1 6.75 48.21
COĞRAFYA 13 8 3 2 7.25 55.77
FELSEFE 8 6 2 0 5.50 68.75
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 19 5 11.25 28.12
SOSYAL BİL 40 27 10 3 24.50 61.25
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 11.25 24.50 0.00 0.00 35.75 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D e - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C b - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B d - SANATÇI-ESER
12 C C + SANATÇI-ESER
13 E a - CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B c - SANATÇI-ESER
17 A c - ROMAN-SANATÇI
18 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E c - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E c - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A e - PARAGRAFTA YAPI
28 B a - PARAGRAFTA YAPI
29 B e - YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
36 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B B + ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C d - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E b - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A A + Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D a - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B c - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SEVGİ ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 234
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 93.750
EŞİT AĞIRL : 102.500
SÖZEL : 222.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 93.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 97.59 2509 85 85 85 17

EŞİT AĞI 102.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 95.37 2452 82 82 82 16

SÖZEL 222.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 42.82 1101 43 43 43 8

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 25 7 1.75 4.38
TARİH 14 9 5 0 7.75 55.36
COĞRAFYA 13 8 5 0 6.75 51.92
FELSEFE 8 5 2 1 4.50 56.25
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 1 9 30 -1.25 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 25 7 1.75 4.38
SOSYAL BİL 40 26 13 1 22.75 56.88
MATEMATİK 40 1 9 30 -1.25 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.75 22.75 0 0.00 23.25 93.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
3 E c - TANZİMAT EDEBİYATI
4 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E a - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E a - ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C C + ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B e - EDEBÎ AKIM
11 B B + SANATÇI-ESER
12 C b - SANATÇI-ESER
13 E a - CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B d - SANATÇI-ESER
17 A c - ROMAN-SANATÇI
18 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D a - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C a - CÜMLEDE ANLAM
22 E c - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A c - PARAGRAFTA YAPI
28 B d - PARAGRAFTA YAPI
29 B e - YAZIM KURALLARI
30 C a - PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E d - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B c - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A b - Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E b - İLK UYGARLIKLAR
24 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A c - Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D a - maksimum ve minimum nokta
2 E c - artan ve azalan fonksiyonlar
3 D c - ortalama değişim hızı
4 A b - parabol grafiği
5 B d - parabol grafiği
6 E c - tepe nokta koordinatları
7 C a - parabol grafiği
8 A A + parabol grafiği
9 C e - simetri ekseni

10 B e - tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZEYNEP KAPLAN
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 513
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 93.750
SÖZEL : 98.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 93.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 98.29 2527 86 86 86 17

SÖZEL 98.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 98.33 2528 87 87 87 17

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 6 29 5 -1.25 0.00
TARİH 14 3 8 3 1.00 7.14
COĞRAFYA 13 2 10 1 -0.50 0.00
FELSEFE 8 0 3 5 -0.75 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 6 29 5 -1.25 0.00
SOSYAL BİL 40 7 24 9 1.00 2.50
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 1.00 0.00 0.00 -0.25 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D e - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E c - TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C d - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B e - EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C a - SANATÇI-ESER
13 E b - CÜMLEDE ANLAM
14 B c - SANATÇI-ESER
15 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B d - SANATÇI-ESER
17 A c - ROMAN-SANATÇI
18 A b - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D e - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C b - CÜMLEDE ANLAM
22 E a - CÜMLEDE ANLAM
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A c - PARAGRAFTA YAPI
28 B e - PARAGRAFTA YAPI
29 B d - YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C b - CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
36 A c - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B e - ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E d - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D c - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C b - Türkiye'de enerji kaynakları
18 B c - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A A + Türkiye'de sanayi
21 E c - Türkiye'de enerji kaynakları
22 D e - İLK YERLEŞMELER
23 E b - İLK UYGARLIKLAR
24 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D c - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D c - Türkiye'de tarım
27 C d - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E c - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D b - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A d - Cenaze Uğurlama
40 A e - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZEYNEP TEKIN
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 514
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 102.500
EŞİT AĞIRL : 153.750
SÖZEL : 208.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 102.500 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 80.94 2081 37 37 37 3

EŞİT AĞI 153.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 63.05 1621 22 22 22 2

SÖZEL 208.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 47.57 1223 50 50 50 10

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 7 21 10.25 25.62
TARİH 14 2 4 8 1.00 7.14
COĞRAFYA 13 4 1 8 3.75 28.85
FELSEFE 8 3 0 5 3.00 37.50
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 7 21 10.25 25.62
SOSYAL BİL 40 13 6 21 11.50 28.75
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.25 11.50 0.50 0.00 22.25 102.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C e - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C a - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D b - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D D + maksimum ve minimum nokta
2 E b - artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A b - parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZIRAV EKİNCİ
SINIF/SUBE - NO  : 11/B - 515
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 148.750
SÖZEL : 266.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 83.35 2143 45 45 45 6

EŞİT AĞI 148.750 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 67.21 1728 27 27 27 4

SÖZEL 266.250 188.992 113.491 113.491 113.491 100.809 26.80 689 17 17 17 2

Katılım 2571 87 87 87 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 13 14 9.75 24.38
TARİH 14 6 3 5 5.25 37.50
COĞRAFYA 13 8 2 3 7.50 57.69
FELSEFE 8 7 0 1 7.00 87.50
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 13 14 9.75 24.38
SOSYAL BİL 40 25 6 9 23.50 58.75
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.75 23.50 0.00 0.00 33.25 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C b - CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B e - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B a - SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B a - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B c - SANATÇI-ESER
39 A b - ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D a - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A A + Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BÜŞRA IŞIK
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 222
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 225.000
SÖZEL : 353.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 83.35 2143 45 45 45 7

EŞİT AĞI 225.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 23.26 598 5 5 5 5

SÖZEL 353.750 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 3.15 81 6 6 6 6

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 27 8 5 25.00 62.50
TARİH 14 11 1 2 10.75 76.79
COĞRAFYA 13 8 3 2 7.25 55.77
FELSEFE 8 3 1 4 2.75 34.38
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 27 8 5 25.00 62.50
SOSYAL BİL 40 27 5 8 25.75 64.38
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 25.00 25.75 0.00 0.00 50.75 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B d - EDEBÎ AKIM
11 B a - SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A A + ROMAN-SANATÇI
18 A ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E E + CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B d - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
36 A c - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B B + ROMAN-SANATÇI
40 C d - METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D c - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D b - İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ESRA KAVAK
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 470
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 140.000
SÖZEL : 230.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 83.35 2143 45 45 45 7

EŞİT AĞI 140.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 74.10 1905 40 40 40 13

SÖZEL 230.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 39.60 1018 35 35 35 13

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 20 7 8.00 20.00
TARİH 14 8 5 1 6.75 48.21
COĞRAFYA 13 4 3 6 3.25 25.00
FELSEFE 8 4 4 0 3.00 37.50
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 13 20 7 8.00 20.00
SOSYAL BİL 40 21 12 7 18.00 45.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.00 18.00 0.00 0.00 26.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E c - CÜMLEDE ANLAM
5 A e - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B a - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C a - PARAGRAFTA YAPI
13 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C e - BAKIŞ AÇISI
20 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D e - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E d - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E b - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C d - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B d - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B a - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A e - ROMAN-SANATÇI
40 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D b - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A e - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D a - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E a - Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A e - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FETHULLAH SİNCAR
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 473
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 178.750
SÖZEL : 315.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 83.35 2143 45 45 45 7

EŞİT AĞI 178.750 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 46.17 1187 10 10 10 8

SÖZEL 315.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 10.74 276 8 8 8 8

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 20 17 3 15.75 39.38
TARİH 14 10 3 1 9.25 66.07
COĞRAFYA 13 11 2 0 10.50 80.77
FELSEFE 8 3 2 3 2.50 31.25
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 3 12 25 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 20 17 3 15.75 39.38
SOSYAL BİL 40 29 7 4 27.25 68.12
MATEMATİK 40 3 12 25 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 15.75 27.25 0.00 0.00 43.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
6 E a - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B a - SANATÇI-ESER
12 C C + SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B e - SANATÇI-ESER
17 A d - ROMAN-SANATÇI
18 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E CÜMLEDE ANLAM
23 A PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B d - PARAGRAFTA YAPI
29 B a - YAZIM KURALLARI
30 C d - PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B c - CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C b - CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
36 A b - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C C + BAKIŞ AÇISI
38 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B c - ROMAN-SANATÇI
40 C d - METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E a - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A d - Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C b - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D e - maksimum ve minimum nokta
2 E a - artan ve azalan fonksiyonlar
3 D e - ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B a - parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C b - parabol grafiği
8 A c - parabol grafiği
9 C C + simetri ekseni

10 B c - tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B B + tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A d - grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D b - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A A + fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A d - birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C e - kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E d - iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FİRDEVS KIRAÇ
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 474
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 121.250
EŞİT AĞIRL : 258.750
SÖZEL : 387.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 121.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 64.33 1654 18 18 18 1

EŞİT AĞI 258.750 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 13.73 353 3 3 3 3

SÖZEL 387.500 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 0.51 13 2 2 2 2

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 30 10 0 27.50 68.75
TARİH 14 13 1 0 12.75 91.07
COĞRAFYA 13 11 2 0 10.50 80.77
FELSEFE 8 3 5 0 1.75 21.88
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 7 11 22 4.25 10.62
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 30 10 0 27.50 68.75
SOSYAL BİL 40 32 8 0 30.00 75.00
MATEMATİK 40 7 11 22 4.25 10.62
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 27.50 30.00 4.25 0.00 61.75 121.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E E + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E b - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B a - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C C + SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A A + ROMAN-SANATÇI
40 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A c - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D c - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A c - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B d - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A A + birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E E + trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C C + trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A b - koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D b - eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D e - maksimum ve minimum nokta
21 E a - artan ve azalan fonksiyonlar
22 D e - ortalama değişim hızı
23 A c - parabol grafiği
24 B a - parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C b - parabol grafiği
27 A c - parabol grafiği
28 C C + simetri ekseni
29 B c - tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B B + tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A A + grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D b - fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A A + fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : GÜL KIZMAZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 476
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 223.750
SÖZEL : 332.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 83.35 2143 45 45 45 7

EŞİT AĞI 223.750 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 23.73 610 6 6 6 6

SÖZEL 332.500 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 6.50 167 7 7 7 7

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 27 9 4 24.75 61.88
TARİH 14 12 2 0 11.50 82.14
COĞRAFYA 13 3 2 8 2.50 19.23
FELSEFE 8 3 1 4 2.75 34.38
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 27 9 4 24.75 61.88
SOSYAL BİL 40 23 5 12 21.75 54.38
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 24.75 21.75 0.00 0.00 46.50 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B d - EDEBÎ AKIM
11 B a - SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A A + ROMAN-SANATÇI
18 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E E + CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B d - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
36 A c - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B B + ROMAN-SANATÇI
40 C d - METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D c - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D b - İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E d - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : GÜLBAHAR IŞIK
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 475
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 212.500
SÖZEL : 361.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 83.35 2143 45 45 45 7

EŞİT AĞI 212.500 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 28.47 732 7 7 7 7

SÖZEL 361.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 2.49 64 4 4 4 4

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 25 10 5 22.50 56.25
TARİH 14 12 1 1 11.75 83.93
COĞRAFYA 13 11 1 1 10.75 82.69
FELSEFE 8 3 3 2 2.25 28.12
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 25 10 5 22.50 56.25
SOSYAL BİL 40 31 5 4 29.75 74.38
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 22.50 29.75 0.00 0.00 52.25 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E E + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C a - PARAGRAFTA YAPI
13 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A c - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C d - METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B d - EDEBÎ AKIM
33 B a - SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A A + ROMAN-SANATÇI
40 A ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D c - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D c - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E a - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HAMZA CENGİZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 226
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 116.250
EŞİT AĞIRL : 268.750
SÖZEL : 371.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 116.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 67.72 1741 22 22 22 2

EŞİT AĞI 268.750 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 11.71 301 2 2 2 2

SÖZEL 371.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 1.71 44 3 3 3 3

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 32 6 2 30.50 76.25
TARİH 14 12 2 0 11.50 82.14
COĞRAFYA 13 8 5 0 6.75 51.92
FELSEFE 8 2 6 0 0.50 6.25
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 5 7 28 3.25 8.12
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 32 6 2 30.50 76.25
SOSYAL BİL 40 27 13 0 23.75 59.38
MATEMATİK 40 5 7 28 3.25 8.12
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 30.50 23.75 3.25 0.00 57.50 116.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E E + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C d - PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C b - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C b - METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C C + SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A A + ROMAN-SANATÇI
40 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D c - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B a - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A c - Türkiye'de sanayi
27 E b - Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D c - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A c - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B c - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B c - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A A + birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E E + trigonometrik özdeşlikler
3 C d - dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C C + trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A b - ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A b - koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E E + iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B c - doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D D + maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E b - tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C d - en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D c - fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HELEN YILDIH ANN
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 480
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 103.750
EŞİT AĞIRL : 137.500
SÖZEL : 235.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 103.750 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 79.58 2046 35 35 35 4

EŞİT AĞI 137.500 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 76.00 1954 41 41 41 14

SÖZEL 235.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 37.96 976 31 31 31 12

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 17 12 6.75 16.88
TARİH 14 7 5 2 5.75 41.07
COĞRAFYA 13 7 3 3 6.25 48.08
FELSEFE 8 4 3 1 3.25 40.62
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75 1.88
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 17 12 6.75 16.88
SOSYAL BİL 40 23 11 6 20.25 50.62
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75 1.88
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.75 20.25 0.75 0.00 27.75 103.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A e - PARAGRAFTA YAPI
10 B PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C d - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A c - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E a - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C d - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B a - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B a - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E c - İLK UYGARLIKLAR
17 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A e - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A A + parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A e - parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NAİME SOYORAL
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 493
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 102.500
EŞİT AĞIRL : 170.000
SÖZEL : 266.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 102.500 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 80.94 2081 37 37 37 6

EŞİT AĞI 170.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 50.88 1308 13 13 13 10

SÖZEL 266.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 26.80 689 17 17 17 10

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 14 9 13.50 33.75
TARİH 14 9 2 3 8.50 60.71
COĞRAFYA 13 4 1 8 3.75 28.85
FELSEFE 8 3 2 3 2.50 31.25
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 14 9 13.50 33.75
SOSYAL BİL 40 21 5 14 19.75 49.38
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 13.50 19.75 0.50 0.00 33.75 102.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C b - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E b - CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D e - ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C b - CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B B + PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
36 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C e - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D a - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D b - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B a - tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B B + tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A c - grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NARİN DEMİR
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 469
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 162.500
SÖZEL : 275.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 83.35 2143 45 45 45 7

EŞİT AĞI 162.500 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 56.36 1449 16 16 16 11

SÖZEL 275.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 23.84 613 12 12 12 9

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 6 20 12.50 31.25
TARİH 14 7 3 4 6.25 44.64
COĞRAFYA 13 6 2 5 5.50 42.31
FELSEFE 8 6 1 1 5.75 71.88
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 6 20 12.50 31.25
SOSYAL BİL 40 24 6 10 22.50 56.25
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.50 22.50 0.00 0.00 35.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A b - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C d - CÜMLEDE ANLAM
22 E E + CÜMLEDE ANLAM
23 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B e - PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
36 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C C + BAKIŞ AÇISI
38 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D c - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E a - İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B d - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NURULLAH YILMAZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 202
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 177.500
SÖZEL : 217.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 83.35 2143 45 45 45 7

EŞİT AĞI 177.500 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 46.79 1203 11 11 11 9

SÖZEL 217.500 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 44.11 1134 44 44 44 14

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 19 14 7 15.50 38.75
TARİH 14 1 4 9 0.00 0.00
COĞRAFYA 13 9 4 0 8.00 61.54
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 40 1 4 35 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 19 14 7 15.50 38.75
SOSYAL BİL 40 11 12 17 8.00 20.00
MATEMATİK 40 1 4 35 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 15.50 8.00 0.00 0.00 23.50 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B d - EDEBÎ AKIM
11 B a - SANATÇI-ESER
12 C e - SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A A + ROMAN-SANATÇI
18 A ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E c - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E b - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B a - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A A + MİLLÎ EDEBİYAT
37 C C + BAKIŞ AÇISI
38 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B B + ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B d - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A A + Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D c - İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E d - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D b - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A e - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D e - maksimum ve minimum nokta
2 E a - artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B a - parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C C + simetri ekseni

10 B c - tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : RAMAZA TURGUT
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 140
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 103.750
EŞİT AĞIRL : 236.250
SÖZEL : 360.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 103.750 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 79.58 2046 35 35 35 4

EŞİT AĞI 236.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 19.99 514 4 4 4 4

SÖZEL 360.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 2.57 66 5 5 5 5

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 28 6 6 26.50 66.25
TARİH 14 11 1 2 10.75 76.79
COĞRAFYA 13 10 3 0 9.25 71.15
FELSEFE 8 1 2 5 0.50 6.25
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 2 5 33 0.75 1.88
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 28 6 6 26.50 66.25
SOSYAL BİL 40 27 6 7 25.50 63.75
MATEMATİK 40 2 5 33 0.75 1.88
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 26.50 25.50 0.75 0.00 52.75 103.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C d - PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C b - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A A + MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C d - METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B a - SANATÇI-ESER
34 C C + SANATÇI-ESER
35 E CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A A + ROMAN-SANATÇI
40 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A c - Türkiye'de sanayi
27 E a - Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D c - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D e - maksimum ve minimum nokta
21 E a - artan ve azalan fonksiyonlar
22 D e - ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A c - parabol grafiği
28 C C + simetri ekseni
29 B c - tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B B + tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : REMZİYE SÖĞÜT
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 498
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 96.250
EŞİT AĞIRL : 143.750
SÖZEL : 246.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 96.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 95.92 2466 83 83 83 14

EŞİT AĞI 143.750 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 71.14 1829 32 32 32 12

SÖZEL 246.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 33.96 873 23 23 23 11

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 18 8 9.50 23.75
TARİH 14 7 5 2 5.75 41.07
COĞRAFYA 13 5 2 6 4.50 34.62
FELSEFE 8 5 2 1 4.50 56.25
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 3 37 -0.75 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 18 8 9.50 23.75
SOSYAL BİL 40 22 9 9 19.75 49.38
MATEMATİK 40 0 3 37 -0.75 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.50 19.75 0 0.00 28.50 96.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E b - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B a - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A A + MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B d - EDEBÎ AKIM
33 B e - SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D e - ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B c - SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D c - İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A b - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A c - parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B a - tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D a - fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSUF ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 492
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 110.000
EŞİT AĞIRL : 270.000
SÖZEL : 398.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 110.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 72.93 1875 25 25 25 3

EŞİT AĞI 270.000 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 11.44 294 1 1 1 1

SÖZEL 398.750 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 0.27 7 1 1 1 1

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 33 4 3 32.00 80.00
TARİH 14 12 2 0 11.50 82.14
COĞRAFYA 13 11 2 0 10.50 80.77
FELSEFE 8 1 1 6 0.75 9.38
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 2 0 38 2.00 5.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 33 4 3 32.00 80.00
SOSYAL BİL 40 29 5 6 27.75 69.38
MATEMATİK 40 2 0 38 2.00 5.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 32.00 27.75 2.00 0.00 61.75 110.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E E + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B B + CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A b - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B d - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C C + ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C C + SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A A + ROMAN-SANATÇI
40 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D e - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A c - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A c - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A A + birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E E + trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSUF GÜNEŞ
SINIF/SUBE - NO  : 11/C - 188
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 96.250
EŞİT AĞIRL : 101.250
SÖZEL : 191.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 96.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 95.92 2466 83 83 83 14

EŞİT AĞI 101.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 95.76 2462 83 83 83 15

SÖZEL 191.250 188.992 113.491 113.491 113.491 103.333 54.14 1392 61 61 61 15

Katılım 2571 87 87 87 15

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 24 9 1.00 2.50
TARİH 14 11 3 0 10.25 73.21
COĞRAFYA 13 4 8 1 2.00 15.38
FELSEFE 8 0 0 8 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 3 37 -0.75 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 24 9 1.00 2.50
SOSYAL BİL 40 20 11 9 17.25 43.12
MATEMATİK 40 0 3 37 -0.75 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.00 17.25 0 0.00 17.50 96.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C d - CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E c - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A b - PARAGRAFTA YAPI
10 B a - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C a - PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B e - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A d - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B e - ROMAN-SANATÇI
22 C b - METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D D + MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B a - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B e - SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E a - CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D e - ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C C + XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D c - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D b - İLK YERLEŞMELER
16 E a - İLK UYGARLIKLAR
17 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D b - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A b - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A d - birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C a - dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B d - dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : AYŞEULUÇ
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 50
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 105.000
SÖZEL : 160.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.35 2143 45 45 45 9

EŞİT AĞI 105.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 94.63 2433 80 80 80 17

SÖZEL 160.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 64.99 1671 74 74 74 17

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 5 16 19 1.00 2.50
TARİH 14 2 3 9 1.25 8.93
COĞRAFYA 13 5 3 5 4.25 32.69
FELSEFE 8 4 4 0 3.00 37.50
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 5 16 19 1.00 2.50
SOSYAL BİL 40 14 12 14 11.00 27.50
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.00 11.00 0.00 0.00 12.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A e - PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C b - METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E b - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E d - CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C e - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D c - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D b - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A d - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A b - Cenaze Uğurlama
37 A e - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BİLAL EKİNCİ
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 342
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 97.500
EŞİT AĞIRL : 90.000
SÖZEL : 118.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 97.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 94.90 2440 81 81 81 17

EŞİT AĞI 90.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 98.99 2545 87 87 87 18

SÖZEL 118.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 77.60 1995 85 85 85 18

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 4 22 14 -1.50 0.00
TARİH 14 3 11 0 0.25 1.79
COĞRAFYA 13 6 6 1 4.50 34.62
FELSEFE 8 0 8 0 -2.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 40 1 6 33 -0.50 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 4 22 14 -1.50 0.00
SOSYAL BİL 40 12 27 1 5.25 13.12
MATEMATİK 40 1 6 33 -0.50 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 5.25 0 0.00 3.25 97.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E b - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E b - ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C e - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B a - EDEBÎ AKIM
11 B d - SANATÇI-ESER
12 C b - SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B c - SANATÇI-ESER
17 A d - ROMAN-SANATÇI
18 A ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A SÖZCÜKTE ANLAM
20 D SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C e - PARAGRAFTA YAPI
31 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C b - CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A b - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C e - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B a - ROMAN-SANATÇI
40 C a - METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A c - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C d - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E a - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D e - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D c - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B a - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C a - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A A + Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E a - İLK UYGARLIKLAR
24 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D c - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C b - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E a - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C e - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C d - parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C d - en büyük ve en küçük değer
14 D a - tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A e - grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D b - trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B c - ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B B + doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EKREM BAŞARAN
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 130
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 102.500
EŞİT AĞIRL : 172.500
SÖZEL : 280.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 102.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 80.94 2081 37 37 37 5

EŞİT AĞI 172.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 49.47 1272 12 12 12 1

SÖZEL 280.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 22.09 568 10 10 10 1

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 18 16 6 14.00 35.00
TARİH 14 9 4 1 8.00 57.14
COĞRAFYA 13 6 5 2 4.75 36.54
FELSEFE 8 5 3 0 4.25 53.12
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 18 16 6 14.00 35.00
SOSYAL BİL 40 25 12 3 22.00 55.00
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 14.00 22.00 0.50 0.00 36.50 102.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B a - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C a - BAKIŞ AÇISI
20 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
28 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B a - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C C + SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B c - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A b - ROMAN-SANATÇI
40 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D c - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D c - Türkiye'de tarım
20 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B d - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C b - kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A e - parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B B + tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ELİF KESKİN
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 556
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 106.250
EŞİT AĞIRL : 126.250
SÖZEL : 167.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 106.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 76.58 1969 32 32 32 4

EŞİT AĞI 126.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 84.52 2173 62 62 62 13

SÖZEL 167.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 62.19 1599 71 71 71 16

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 6 27 5.50 13.75
TARİH 14 5 2 7 4.50 32.14
COĞRAFYA 13 0 0 13 0.00 0.00
FELSEFE 8 2 2 4 1.50 18.75
DİN KÜLTÜR 5 2 0 3 2.00 40.00
MATEMATİK 40 0 1 39 -0.25 0.00
FİZİK 14 1 1 12 0.75 5.36
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 1 1 11 0.75 5.77

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 6 27 5.50 13.75
SOSYAL BİL 40 9 4 27 8.00 20.00
MATEMATİK 40 0 1 39 -0.25 0.00
FEN BİLİML 40 2 2 36 1.50 3.75

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.50 8.00 0 1.50 14.75 106.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A SÖZCÜKTE ANLAM
2 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E CÜMLEDE ANLAM
5 A PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D b - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A d - koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
11 E a - Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B a - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FURKAN ŞİMŞEK
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 198
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 127.500
SÖZEL : 203.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.35 2143 45 45 45 9

EŞİT AĞI 127.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.59 2149 58 58 58 11

SÖZEL 203.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 49.51 1273 52 52 52 11

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 18 12 5.50 13.75
TARİH 14 6 4 4 5.00 35.71
COĞRAFYA 13 6 5 2 4.75 36.54
FELSEFE 8 1 2 5 0.50 6.25
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 18 12 5.50 13.75
SOSYAL BİL 40 18 11 11 15.25 38.12
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.50 15.25 0.00 0.00 20.75 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B * - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C C + ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B e - EDEBÎ AKIM
11 B e - SANATÇI-ESER
12 C b - SANATÇI-ESER
13 E a - CÜMLEDE ANLAM
14 B d - SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A d - ROMAN-SANATÇI
18 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B d - PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C a - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B B + ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D c - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C b - Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A A + Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E a - İLK UYGARLIKLAR
24 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D c - Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E d - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HASAN ŞAHİN
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 477
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 157.500
SÖZEL : 241.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.35 2143 45 45 45 9

EŞİT AĞI 157.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 59.82 1538 18 18 18 4

SÖZEL 241.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 35.74 919 27 27 27 7

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 18 6 11.50 28.75
TARİH 14 5 7 2 3.25 23.21
COĞRAFYA 13 8 4 1 7.00 53.85
FELSEFE 8 3 1 4 2.75 34.38
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 18 6 11.50 28.75
SOSYAL BİL 40 20 13 7 16.75 41.88
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 11.50 16.75 0.00 0.00 28.25 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
6 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B a - EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C b - SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B c - SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A c - ROMAN-SANATÇI
18 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B c - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C e - CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
36 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C d - BAKIŞ AÇISI
38 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B B + ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A d - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D c - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B d - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A A + Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E b - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HAVVA TUNÇ
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 479
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 107.500
EŞİT AĞIRL : 142.500
SÖZEL : 243.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 107.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 75.53 1942 30 30 30 3

EŞİT AĞI 142.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 72.58 1866 36 36 36 8

SÖZEL 243.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 34.85 896 25 25 25 6

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 20 8 7.00 17.50
TARİH 14 7 2 5 6.50 46.43
COĞRAFYA 13 9 4 0 8.00 61.54
FELSEFE 8 4 2 2 3.50 43.75
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 2 2 36 1.50 3.75
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 20 8 7.00 17.50
SOSYAL BİL 40 24 9 7 21.75 54.38
MATEMATİK 40 2 2 36 1.50 3.75
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.00 21.75 1.50 0.00 30.25 107.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D e - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B e - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B c - EDEBÎ AKIM
11 B e - SANATÇI-ESER
12 C b - SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B c - SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A e - PARAGRAFTA YAPI
28 B a - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C a - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B d - ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
19 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A c - Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E c - İLK UYGARLIKLAR
24 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C d - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C e - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A b - Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D D + ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B B + tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A b - grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D a - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HELİN OKÇU
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 481
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 102.500
EŞİT AĞIRL : 148.750
SÖZEL : 262.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 102.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 80.94 2081 37 37 37 5

EŞİT AĞI 148.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 67.21 1728 27 27 27 6

SÖZEL 262.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 28.00 720 20 20 20 4

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 15 11 10.25 25.62
TARİH 14 8 4 2 7.00 50.00
COĞRAFYA 13 7 1 5 6.75 51.92
FELSEFE 8 5 1 2 4.75 59.38
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 1 0 12 1.00 7.69

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 15 11 10.25 25.62
SOSYAL BİL 40 24 7 9 22.25 55.62
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50 0.00
FEN BİLİML 40 1 0 39 1.00 2.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.25 22.25 0 1.00 33.00 102.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D b - ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E E + CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E c - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A e - PARAGRAFTA YAPI
28 B c - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B e - CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C b - METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E b - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D b - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D e - maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A b - grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : İSA ÖZDEMİR
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 483
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 97.500
EŞİT AĞIRL : 122.500
SÖZEL : 190.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 97.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 94.90 2440 81 81 81 17

EŞİT AĞI 122.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 86.23 2217 66 66 66 15

SÖZEL 190.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 54.65 1405 62 62 62 15

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 20 10 5.00 12.50
TARİH 14 5 4 5 4.00 28.57
COĞRAFYA 13 6 2 5 5.50 42.31
FELSEFE 8 3 0 5 3.00 37.50
DİN KÜLTÜR 5 1 2 2 0.50 10.00
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 20 10 5.00 12.50
SOSYAL BİL 40 15 8 17 13.00 32.50
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.00 13.00 0 0.00 17.50 97.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D b - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E c - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C PARAGRAFTA YAPI
13 D c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C a - BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B a - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B c - SANATÇI-ESER
37 D a - ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A c - ROMAN-SANATÇI
40 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A d - Cenaze Uğurlama
37 A Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A e - parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D b - fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : KIRAÇ
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 488
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 120.000
EŞİT AĞIRL : 127.500
SÖZEL : 247.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 120.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 65.11 1674 19 19 19 1

EŞİT AĞI 127.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.59 2149 58 58 58 11

SÖZEL 247.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 33.68 866 22 22 22 5

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 18 12 5.50 13.75
TARİH 14 8 5 1 6.75 48.21
COĞRAFYA 13 11 2 0 10.50 80.77
FELSEFE 8 5 3 0 4.25 53.12
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 2 2 10 1.50 10.71
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 3 2 8 2.50 19.23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 18 12 5.50 13.75
SOSYAL BİL 40 27 12 1 24.00 60.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 5 4 31 4.00 10.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.50 24.00 0.00 4.00 33.50 120.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E d - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B B + PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A b - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C b - BAKIŞ AÇISI
20 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E a - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B e - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B c - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E a - CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B c - SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D e - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C a - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A A + Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C b - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E c - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C a - TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C C + Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A A + İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B e - Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E E + Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D b - Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B a - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MELİKE EREN
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 489
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 108.750
EŞİT AĞIRL : 170.000
SÖZEL : 273.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 108.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 74.17 1907 26 26 26 2

EŞİT AĞI 170.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 50.88 1308 13 13 13 2

SÖZEL 273.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 24.47 629 15 15 15 3

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 14 9 13.50 33.75
TARİH 14 7 7 0 5.25 37.50
COĞRAFYA 13 7 4 2 6.00 46.15
FELSEFE 8 5 0 3 5.00 62.50
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FİZİK 14 1 0 13 1.00 7.14
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 1 3 9 0.25 1.92

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 14 9 13.50 33.75
SOSYAL BİL 40 24 11 5 21.25 53.12
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50 1.25
FEN BİLİML 40 2 3 35 1.25 3.12

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 13.50 21.25 0.50 1.25 36.50 108.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E d - TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B B + SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D e - ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B c - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
36 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C e - BAKIŞ AÇISI
38 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B B + ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D b - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C d - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A d - Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B a - tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D b - fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C C + kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B B + Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B a - Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E a - Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E d - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MUHAMMED TURAN
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 193
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 153.750
SÖZEL : 237.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.35 2143 45 45 45 9

EŞİT AĞI 153.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 63.05 1621 22 22 22 5

SÖZEL 237.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 37.18 956 30 30 30 8

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 21 3 10.75 26.88
TARİH 14 6 7 1 4.25 30.36
COĞRAFYA 13 6 7 0 4.25 32.69
FELSEFE 8 6 2 0 5.50 68.75
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 21 3 10.75 26.88
SOSYAL BİL 40 21 17 2 16.75 41.88
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.75 16.75 0.00 0.00 27.50 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D e - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E d - TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B e - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B B + SANATÇI-ESER
12 C C + SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B a - SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B a - SANATÇI-ESER
17 A b - ROMAN-SANATÇI
18 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E c - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B c - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A c - TANZİMAT EDEBİYATI
36 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C b - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B B + ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C d - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D a - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A b - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B a - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A b - Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E a - İLK UYGARLIKLAR
24 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E * - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MUSTAFA ALTUN
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 70
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 135.000
SÖZEL : 213.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.35 2143 45 45 45 9

EŞİT AĞI 135.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 77.87 2002 48 48 48 9

SÖZEL 213.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 45.66 1174 46 46 46 10

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 20 8 7.00 17.50
TARİH 14 5 6 3 3.50 25.00
COĞRAFYA 13 8 4 1 7.00 53.85
FELSEFE 8 3 1 4 2.75 34.38
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 20 8 7.00 17.50
SOSYAL BİL 40 19 13 8 15.75 39.38
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.00 15.75 0.00 0.00 22.75 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D b - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E b - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C e - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C d - BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
28 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B a - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C a - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B c - SANATÇI-ESER
37 D a - ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A c - ROMAN-SANATÇI
40 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A d - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D c - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B d - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A A + Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E b - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A d - Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NURHAN DAŞ
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 221
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 107.500
SÖZEL : 226.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.35 2143 45 45 45 9

EŞİT AĞI 107.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 93.58 2406 78 78 78 16

SÖZEL 226.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 41.03 1055 39 39 39 9

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 3 6 31 1.50 3.75
TARİH 14 8 2 4 7.50 53.57
COĞRAFYA 13 9 0 4 9.00 69.23
FELSEFE 8 4 2 2 3.50 43.75
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 3 6 31 1.50 3.75
SOSYAL BİL 40 25 5 10 23.75 59.38
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.50 23.75 0.00 0.00 25.25 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D b - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A PARAGRAFTA YAPI
10 B PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C PARAGRAFTA YAPI
13 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A A + Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SUZAN ÖZÇELİK
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 76
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 102.500
EŞİT AĞIRL : 160.000
SÖZEL : 275.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 102.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 80.94 2081 37 37 37 5

EŞİT AĞI 160.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 57.95 1490 17 17 17 3

SÖZEL 275.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 23.84 613 12 12 12 2

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 14 10 12.50 31.25
TARİH 14 6 5 3 4.75 33.93
COĞRAFYA 13 9 3 1 8.25 63.46
FELSEFE 8 6 1 1 5.75 71.88
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 1 0 12 1.00 7.69

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 16 14 10 12.50 31.25
SOSYAL BİL 40 25 10 5 22.50 56.25
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50 0.00
FEN BİLİML 40 1 0 39 1.00 2.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.50 22.50 0 1.00 35.50 102.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E E + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E d - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B e - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C b - METİN İNCELEME
23 B a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
28 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D b - ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D b - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D e - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B a - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A b - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D e - maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A b - grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SÜLEYMAN METE
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 509
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 143.750
SÖZEL : 192.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.35 2143 45 45 45 9

EŞİT AĞI 143.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 71.14 1829 32 32 32 7

SÖZEL 192.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 53.71 1381 60 60 60 14

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 21 5 8.75 21.88
TARİH 14 4 9 1 1.75 12.50
COĞRAFYA 13 5 5 3 3.75 28.85
FELSEFE 8 2 1 5 1.75 21.88
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 21 5 8.75 21.88
SOSYAL BİL 40 14 17 9 9.75 24.38
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.75 9.75 0.00 0.00 18.50 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B a - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A d - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A A + MİLLÎ EDEBİYAT
19 C e - BAKIŞ AÇISI
20 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D e - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E b - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B a - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B c - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E d - CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B a - SANATÇI-ESER
39 A d - ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A e - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E c - İLK UYGARLIKLAR
17 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B d - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E b - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A d - Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : Şİ *N BULCE
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 511
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 126.250
SÖZEL : 198.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 83.35 2143 45 45 45 9

EŞİT AĞI 126.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 84.52 2173 62 62 62 13

SÖZEL 198.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 51.46 1323 56 56 56 13

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 23 6 5.25 13.12
TARİH 14 6 7 1 4.25 30.36
COĞRAFYA 13 4 7 2 2.25 17.31
FELSEFE 8 4 4 0 3.00 37.50
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 23 6 5.25 13.12
SOSYAL BİL 40 19 18 3 14.50 36.25
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.25 14.50 0.00 0.00 19.75 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D b - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C a - PARAGRAFTA YAPI
13 D b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A c - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A d - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C e - BAKIŞ AÇISI
20 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B c - ROMAN-SANATÇI
22 C b - METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C d - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C a - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B e - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B e - SANATÇI-ESER
39 A A + ROMAN-SANATÇI
40 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C e - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D b - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D a - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B d - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A c - Türkiye'de sanayi
27 E Türkiye'de enerji kaynakları
28 C a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D b - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B c - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E b - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YAKUP ŞİMŞEK
SINIF/SUBE - NO  : 11/D - 512
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 101.250
EŞİT AĞIRL : 133.750
SÖZEL : 202.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 101.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 82.19 2113 44 44 44 8

EŞİT AĞI 133.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 79.31 2039 53 53 53 10

SÖZEL 202.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.569 49.86 1282 53 53 53 12

Katılım 2571 87 87 87 18

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 14 16 6.50 16.25
TARİH 14 3 6 5 1.50 10.71
COĞRAFYA 13 7 3 3 6.25 48.08
FELSEFE 8 4 1 3 3.75 46.88
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 40 1 3 36 0.25 0.62
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 10 14 16 6.50 16.25
SOSYAL BİL 40 17 12 11 14.00 35.00
MATEMATİK 40 1 3 36 0.25 0.62
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 14.00 0.25 0.00 20.75 101.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
2 D SÖZCÜKTE ANLAM
3 C e - CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B B + PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B e - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C b - BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B a - ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E d - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E c - ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E a - CÜMLEDE ANLAM
36 B d - SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D e - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C a - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C C + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C b - trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A e - parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B B + tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D b - fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EDANUR KAYA
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 454
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 136.250
SÖZEL : 206.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 83.35 2143 45 45 45 4

EŞİT AĞI 136.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 76.97 1979 47 47 47 3

SÖZEL 206.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 48.70 1252 51 51 51 4

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 15 14 7.25 18.12
TARİH 14 0 0 14 0.00 0.00
COĞRAFYA 13 4 2 7 3.50 26.92
FELSEFE 8 7 1 0 6.75 84.38
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 11 15 14 7.25 18.12
SOSYAL BİL 40 15 4 21 14.00 35.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.25 14.00 0.00 0.00 21.25 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B FECRİATİ EDEBİYATI
6 E c - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B a - EDEBÎ AKIM
11 B d - SANATÇI-ESER
12 C C + SANATÇI-ESER
13 E a - CÜMLEDE ANLAM
14 B a - SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E a - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E E + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B d - PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C e - BAKIŞ AÇISI
38 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E c - İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D a - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D b - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FATMAU*UUÇ
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 472
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 108.750
EŞİT AĞIRL : 150.000
SÖZEL : 226.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 108.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 74.17 1907 26 26 26 2

EŞİT AĞI 150.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 65.93 1695 26 26 26 2

SÖZEL 226.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 41.03 1055 39 39 39 2

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 16 10 10.00 25.00
TARİH 14 5 7 2 3.25 23.21
COĞRAFYA 13 3 1 9 2.75 21.15
FELSEFE 8 6 2 0 5.50 68.75
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 1 0 13 1.00 7.14
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 1 1 11 0.75 5.77

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 14 16 10 10.00 25.00
SOSYAL BİL 40 18 11 11 15.25 38.12
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 2 1 37 1.75 4.38

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.00 15.25 0.00 1.75 27.00 108.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E TANZİMAT EDEBİYATI
4 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B B + FECRİATİ EDEBİYATI
6 E d - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B e - EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B SANATÇI-ESER
15 D a - ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B SANATÇI-ESER
17 A d - ROMAN-SANATÇI
18 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C C + CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B B + PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D D + NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B c - CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C a - BAKIŞ AÇISI
38 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E c - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B B + Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B e - Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HASAN YALÇIN
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 190
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 122.500
SÖZEL : 198.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 83.35 2143 45 45 45 4

EŞİT AĞI 122.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 86.23 2217 66 66 66 7

SÖZEL 198.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 51.46 1323 56 56 56 6

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 18 13 4.50 11.25
TARİH 14 7 7 0 5.25 37.50
COĞRAFYA 13 7 6 0 5.50 42.31
FELSEFE 8 4 3 1 3.25 40.62
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 18 13 4.50 11.25
SOSYAL BİL 40 20 19 1 15.25 38.12
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.50 15.25 0.00 0.00 19.75 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B PARAGRAFTA YAPI
11 B a - YAZIM KURALLARI
12 C PARAGRAFTA YAPI
13 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B d - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C e - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B B + ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B d - EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E b - CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D c - ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B e - SANATÇI-ESER
39 A e - ROMAN-SANATÇI
40 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D a - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D c - Türkiye'de tarım
20 C C + TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B c - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A d - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B c - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A b - Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D e - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B e - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NARİN ADSIZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 319
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 135.000
SÖZEL : 226.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 83.35 2143 45 45 45 4

EŞİT AĞI 135.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 77.87 2002 48 48 48 4

SÖZEL 226.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 41.03 1055 39 39 39 2

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 20 8 7.00 17.50
TARİH 14 8 3 3 7.25 51.79
COĞRAFYA 13 2 1 10 1.75 13.46
FELSEFE 8 6 2 0 5.50 68.75
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 20 8 7.00 17.50
SOSYAL BİL 40 20 7 13 18.25 45.62
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.00 18.25 0.00 0.00 25.25 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C b - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B B + EDEBÎ AKIM
11 B d - SANATÇI-ESER
12 C b - SANATÇI-ESER
13 E a - CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D b - ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B e - SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C e - CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E E + ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B c - PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B e - ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A b - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D İLK YERLEŞMELER
23 E İLK UYGARLIKLAR
24 A c - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B B + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C e - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NAZAR ÇETİN
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 0
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 166.250
SÖZEL : 285.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 83.35 2143 45 45 45 4

EŞİT AĞI 166.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 53.36 1372 15 15 15 1

SÖZEL 285.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 20.42 525 9 9 9 1

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 15 8 13.25 33.12
TARİH 14 7 5 2 5.75 41.07
COĞRAFYA 13 10 1 2 9.75 75.00
FELSEFE 8 4 3 1 3.25 40.62
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 17 15 8 13.25 33.12
SOSYAL BİL 40 26 9 5 23.75 59.38
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 13.25 23.75 0.00 0.00 37.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D c - MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C b - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E a - CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B B + SANATÇI-ESER
17 A ROMAN-SANATÇI
18 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
21 C e - CÜMLEDE ANLAM
22 E d - CÜMLEDE ANLAM
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E b - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A A + PARAGRAFTA YAPI
28 B B + PARAGRAFTA YAPI
29 B B + YAZIM KURALLARI
30 C b - PARAGRAFTA YAPI
31 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B c - CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
36 A A + MİLLÎ EDEBİYAT
37 C a - BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B e - ROMAN-SANATÇI
40 C C + METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E b - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B Türkiye'de enerji kaynakları
19 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D D + İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D D + Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E d - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A A + Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ÖZGÜR ORAK MARKAA
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 383
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 97.500
SÖZEL : 140.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 83.35 2143 45 45 45 4

EŞİT AĞI 97.500 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 97.55 2508 85 85 85 11

SÖZEL 140.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 71.76 1845 83 83 83 11

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 3 14 23 -0.50 0.00
TARİH 14 3 11 0 0.25 1.79
COĞRAFYA 13 5 6 2 3.50 26.92
FELSEFE 8 1 0 7 1.00 12.50
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 3 14 23 -0.50 0.00
SOSYAL BİL 40 13 18 9 8.50 21.25
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 8.50 0.00 0.00 8.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C b - CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A e - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E d - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A b - PARAGRAFTA YAPI
10 B e - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A c - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B a - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A e - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B EDEBÎ AKIM
33 B SANATÇI-ESER
34 C SANATÇI-ESER
35 E CÜMLEDE ANLAM
36 B SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B SANATÇI-ESER
39 A ROMAN-SANATÇI
40 A ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C e - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E a - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D b - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A c - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B B + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D e - İLK YERLEŞMELER
16 E c - İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A e - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A e - Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ŞÜKRAN ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 441
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 128.750
SÖZEL : 190.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 83.35 2143 45 45 45 4

EŞİT AĞI 128.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 82.65 2125 57 57 57 5

SÖZEL 190.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 54.65 1405 62 62 62 7

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 25 3 5.75 14.38
TARİH 14 4 7 3 2.25 16.07
COĞRAFYA 13 4 8 1 2.00 15.38
FELSEFE 8 5 3 0 4.25 53.12
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 12 25 3 5.75 14.38
SOSYAL BİL 40 17 19 4 12.25 30.62
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.75 12.25 0.00 0.00 18.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D a - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A e - PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B B + YAZIM KURALLARI
12 C b - PARAGRAFTA YAPI
13 D a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B c - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A e - MİLLÎ EDEBİYAT
19 C C + BAKIŞ AÇISI
20 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B a - ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B e - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C d - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B c - EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B B + SANATÇI-ESER
39 A e - ROMAN-SANATÇI
40 A d - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C e - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E b - Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E c - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D a - İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D a - Türkiye'de tarım
20 C a - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A d - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D c - Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C d - Türkiye'de enerji kaynakları
24 B B + Türkiye'de enerji kaynakları
25 C b - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B e - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YILDIRIM
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 223
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 123.750
SÖZEL : 200.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 83.35 2143 45 45 45 4

EŞİT AĞI 123.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 85.61 2201 65 65 65 6

SÖZEL 200.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 51.11 1314 54 54 54 5

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 17 14 4.75 11.88
TARİH 14 9 4 1 8.00 57.14
COĞRAFYA 13 5 3 5 4.25 32.69
FELSEFE 8 3 5 0 1.75 21.88
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 17 14 4.75 11.88
SOSYAL BİL 40 19 15 6 15.25 38.12
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.75 15.25 0.00 0.00 20.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C C + CÜMLEDE ANLAM
4 E a - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E d - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A d - PARAGRAFTA YAPI
10 B e - PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C a - PARAGRAFTA YAPI
13 D NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A A + NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B FECRİATİ EDEBİYATI
28 E SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B B + EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D D + ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B a - SANATÇI-ESER
39 A A + ROMAN-SANATÇI
40 A c - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C a - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D D + Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C a - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D D + İLK YERLEŞMELER
16 E E + İLK UYGARLIKLAR
17 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D D + TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C a - Türkiye'de enerji kaynakları
24 B c - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C b - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D D + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E E + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A c - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B d - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B c - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E b - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A e - Cenaze Uğurlama
37 A b - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B a - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSUF DENİZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 161
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 100.000
EŞİT AĞIRL : 106.250
SÖZEL : 160.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 100.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 83.35 2143 45 45 45 4

EŞİT AĞI 106.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 94.05 2418 79 79 79 10

SÖZEL 160.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 64.99 1671 74 74 74 8

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 27 5 1.25 3.12
TARİH 14 3 2 9 2.50 17.86
COĞRAFYA 13 5 5 3 3.75 28.85
FELSEFE 8 1 1 6 0.75 9.38
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 13 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 8 27 5 1.25 3.12
SOSYAL BİL 40 13 9 18 10.75 26.88
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 0 0 40 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.25 10.75 0.00 0.00 12.00 100.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 C b - CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B d - PARAGRAFTA YAPI
11 B e - YAZIM KURALLARI
12 C C + PARAGRAFTA YAPI
13 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B d - CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C b - CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A A + TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C BAKIŞ AÇISI
20 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D a - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E d - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B e - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E b - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E c - ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C a - ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B e - EDEBÎ AKIM
33 B d - SANATÇI-ESER
34 C b - SANATÇI-ESER
35 E E + CÜMLEDE ANLAM
36 B c - SANATÇI-ESER
37 D b - ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B c - SANATÇI-ESER
39 A A + ROMAN-SANATÇI
40 A b - ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A c - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A A + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D İLK YERLEŞMELER
16 E İLK UYGARLIKLAR
17 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D a - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D c - Türkiye'de tarım
20 C TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A A + TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C a - Türkiye'de enerji kaynakları
24 B c - Türkiye'de enerji kaynakları
25 C C + ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A b - Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A e - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B B + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZERİFE KALKAN
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 197
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 106.250
EŞİT AĞIRL : 113.750
SÖZEL : 150.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 106.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 76.58 1969 32 32 32 3

EŞİT AĞI 113.750 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 91.25 2346 74 74 74 8

SÖZEL 150.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 68.03 1749 80 80 80 10

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 25 6 2.75 6.88
TARİH 14 5 8 1 3.00 21.43
COĞRAFYA 13 3 7 3 1.25 9.62
FELSEFE 8 2 6 0 0.50 6.25
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 2 3 8 1.25 9.62

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 9 25 6 2.75 6.88
SOSYAL BİL 40 13 23 4 7.25 18.12
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 2 3 35 1.25 3.12

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.75 7.25 0.00 1.25 11.25 106.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
2 D D + SÖZCÜKTE ANLAM
3 C a - CÜMLEDE ANLAM
4 E d - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
6 E d - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
7 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
8 B B + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 A A + PARAGRAFTA YAPI
10 B c - PARAGRAFTA YAPI
11 B YAZIM KURALLARI
12 C a - PARAGRAFTA YAPI
13 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
14 A e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
15 B CÜMLENİN ÖGELERİ
16 C C + CÜMLENİN ÖGELERİ
17 A b - TANZİMAT EDEBİYATI
18 A MİLLÎ EDEBİYAT
19 C a - BAKIŞ AÇISI
20 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
21 B e - ROMAN-SANATÇI
22 C C + METİN İNCELEME
23 B B + ŞİİR İNCELEME-AHENK
24 D b - MİLLÎ EDEBİYAT
25 E c - TANZİMAT EDEBİYATI
26 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
27 B e - FECRİATİ EDEBİYATI
28 E a - SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
29 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
30 E d - ÖĞRETİCİ METİNLER
31 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
32 B a - EDEBÎ AKIM
33 B e - SANATÇI-ESER
34 C d - SANATÇI-ESER
35 E CÜMLEDE ANLAM
36 B B + SANATÇI-ESER
37 D b - ROMAN BATI EDEBİYATI
38 B c - SANATÇI-ESER
39 A d - ROMAN-SANATÇI
40 A A + ÖĞRETİCİ METİNLER
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 C b - XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
2 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
3 D D + Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
4 A e - Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
5 D a - Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
6 C b - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
7 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
8 A c - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
9 B e - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
10 A b - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
11 E E + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
12 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
13 E d - Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
14 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
15 D b - İLK YERLEŞMELER
16 E a - İLK UYGARLIKLAR
17 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
18 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
19 D D + Türkiye'de tarım
20 C a - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
21 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
22 D D + Türkiye'de Tarım Ürünleri
23 C Türkiye'de enerji kaynakları
24 B Türkiye'de enerji kaynakları
25 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
26 A Türkiye'de sanayi
27 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
28 C C + MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
29 D a - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
30 E b - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
31 C C + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
32 A e - MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
33 B e - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
34 B a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
35 E a - 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
36 A A + Cenaze Uğurlama
37 A c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
40 B c - Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 A birim çemberede trigonometrik oranlar
2 E trigonometrik özdeşlikler
3 C dik üçgende trigonometrik oranlar
4 D trigonometrik özdeşlikler
5 B dik üçgende trigonometrik oranlar
6 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
7 E dik üçgende trigonometrik oranlar
8 C kosinüs teoremi
9 A ters trigonometrik fonksiyonlar

10 B ters trigonometrik fonksiyonlar
11 A koordinat düzlemi
12 D iki nokta arasındaki uzaklık
13 E iki nokta arasındaki uzaklık
14 C eğim
15 D eğim
16 B doğru denklemleri
17 E noktanın doğruya uzaklığı
18 B doğru denklemleri
19 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
20 D maksimum ve minimum nokta
21 E artan ve azalan fonksiyonlar
22 D ortalama değişim hızı
23 A parabol grafiği
24 B parabol grafiği
25 E tepe nokta koordinatları
26 C parabol grafiği
27 A parabol grafiği
28 C simetri ekseni
29 B tepe nokta koordinatları
30 A parabollerin kesim noktası
31 E doğru ve parabolün kesim noktaları
32 C en büyük ve en küçük değer
33 D tek ve çift fonksiyonlar
34 B tek ve çift fonksiyonlar
35 B tek ve çift fonksiyonlar
36 E tek ve çift fonksiyonlar
37 A grafik öteleme
38 C grafik öteleme
39 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
40 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 E İki Boyutta Hareket
2 C TORK DENGE
3 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
4 C Kütle ve Ağırlık merkezi
5 E Kuvvet ve Denge
6 D Basit Makineler
7 A Vektörler
8 D Newton’ın Hareket Yasaları
9 B Bağıl Hareket

10 A İtme ve Çizgisel Momentum
11 E Dairesel Hareket
12 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
13 C Kuvvet ve Hareket
14 B Basit Makineler
15 E Elektron dizilimi
16 B Periyodik Özellikler
17 E Yükseltgenme Basamakları
18 B İdeal Gaz Denklemi
19 B Kinetik Teori
20 D Gaz Karışımları
21 E Gaz Karışımları
22 C Gerçek Gazlar
23 E Çözücü çözünen etkileşimleri
24 C Derişim Birimleri
25 B Derişim Birimleri
26 E Koligatif Özellikler
27 C Koligatif Özellikler
28 A A + Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
29 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D D + Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
31 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
32 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D b - Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
34 B Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
35 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
36 D Lenf dolaşımını açıklar.
37 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
38 B e - Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
39 D c - Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 E Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZEYNEP KAÇMAZ
SINIF/SUBE - NO  : 11/E - 379
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

SAYISAL : 115.000
EŞİT AĞIRL : 111.250
SÖZEL : 155.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

SAYISAL 115.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 68.57 1763 23 23 23 1

EŞİT AĞI 111.250 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 92.57 2380 77 77 77 9

SÖZEL 155.000 188.992 113.491 113.491 113.491 102.727 66.63 1713 78 78 78 9

Katılım 2571 87 87 87 11

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 19 14 2.25 5.62
TARİH 14 4 3 7 3.25 23.21
COĞRAFYA 13 3 8 2 1.00 7.69
FELSEFE 8 2 1 5 1.75 21.88
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FİZİK 14 0 0 14 0.00 0.00
KİMYA 13 0 0 13 0.00 0.00
BİYOLOJİ 13 3 0 10 3.00 23.08

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 40 7 19 14 2.25 5.62
SOSYAL BİL 40 12 13 15 8.75 21.88
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00 0.00
FEN BİLİML 40 3 0 37 3.00 7.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.25 8.75 0.00 3.00 14.00 115.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 B c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
2 D MİLLÎ EDEBİYAT
3 E E + TANZİMAT EDEBİYATI
4 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
5 B c - FECRİATİ EDEBİYATI
6 E E + SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZLAR
7 C C + ŞİİR İNCELEME-AHENK
8 E E + ÖĞRETİCİ METİNLER
9 C ÖĞRETİCİ METİNLER-SANATÇI
10 B e - EDEBÎ AKIM
11 B SANATÇI-ESER
12 C SANATÇI-ESER
13 E E + CÜMLEDE ANLAM
14 B B + SANATÇI-ESER
15 D ROMAN BATI EDEBİYATI
16 B c - SANATÇI-ESER
17 A c - ROMAN-SANATÇI
18 A e - ÖĞRETİCİ METİNLER
19 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
20 D e - SÖZCÜKTE ANLAM
21 C b - CÜMLEDE ANLAM
22 E c - CÜMLEDE ANLAM
23 A b - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
24 E a - PARAGRAFTA ANLAM-ANA DÜŞÜNCE
25 E a - ANLATIM TEKNİKLERİ
26 B d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
27 A e - PARAGRAFTA YAPI
28 B PARAGRAFTA YAPI
29 B YAZIM KURALLARI
30 C C + PARAGRAFTA YAPI
31 D e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
32 A b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
33 B CÜMLENİN ÖGELERİ
34 C a - CÜMLENİN ÖGELERİ
35 A TANZİMAT EDEBİYATI
36 A MİLLÎ EDEBİYAT
37 C BAKIŞ AÇISI
38 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
39 B ROMAN-SANATÇI
40 C METİN İNCELEME
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 A e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
2 B Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
3 A A + Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
4 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
5 A Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
6 E Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
7 C Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz
8 C XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devle
9 E E + Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınması
10 D e - Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfa
11 A A + Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etki
12 D Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve
13 C e - Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
14 C C + Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önlem
15 A e - TÜRKİYE'DE MADENLER
16 D c - Türkiye'de Tarım Ürünleri
17 C C + Türkiye'de enerji kaynakları
18 B d - Türkiye'de enerji kaynakları
19 C e - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI
20 A Türkiye'de sanayi
21 E E + Türkiye'de enerji kaynakları
22 D c - İLK YERLEŞMELER
23 E E + İLK UYGARLIKLAR
24 A b - TÜRKİYE'DE MADENLER
25 D b - TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
26 D Türkiye'de tarım
27 C b - TÜRKİYE'DE MADENCİLİK VE SANAYİ
28 A A + MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
29 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
30 B 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
31 E E + 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argümanl
32 C e - MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
33 D MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Argü
34 E MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
35 C MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesindeki Örnek Düşünce ve Arg
36 E E + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
37 D D + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
38 B Kur'an'a Göre Hz.Muhammed
39 A c - Cenaze Uğurlama
40 A A + Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D maksimum ve minimum nokta
2 E artan ve azalan fonksiyonlar
3 D ortalama değişim hızı
4 A parabol grafiği
5 B parabol grafiği
6 E tepe nokta koordinatları
7 C parabol grafiği
8 A parabol grafiği
9 C simetri ekseni

10 B tepe nokta koordinatları
11 A parabollerin kesim noktası
12 E doğru ve parabolün kesim noktaları
13 C en büyük ve en küçük değer
14 D tek ve çift fonksiyonlar
15 B tek ve çift fonksiyonlar
16 B tek ve çift fonksiyonlar
17 E tek ve çift fonksiyonlar
18 A grafik öteleme
19 C grafik öteleme
20 D fonksiyon grafiğinin simetrisi
21 A fonksiyon grafiğinin simetrisi
22 A birim çemberede trigonometrik oranlar
23 E trigonometrik özdeşlikler
24 C dik üçgende trigonometrik oranlar
25 D trigonometrik özdeşlikler
26 B dik üçgende trigonometrik oranlar
27 C trigonometrik fonksiyonlarda sıralama
28 E dik üçgende trigonometrik oranlar
29 C kosinüs teoremi
30 A ters trigonometrik fonksiyonlar
31 B ters trigonometrik fonksiyonlar
32 A koordinat düzlemi
33 D iki nokta arasındaki uzaklık
34 E iki nokta arasındaki uzaklık
35 C eğim
36 D eğim
37 B doğru denklemleri
38 E noktanın doğruya uzaklığı
39 B doğru denklemleri
40 C fonksiyonların pozitif ve negatif olması
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 E Kuvvet ve Denge
2 D Basit Makineler
3 A Vektörler
4 D Newton’ın Hareket Yasaları
5 B Bağıl Hareket
6 A İtme ve Çizgisel Momentum
7 E Dairesel Hareket
8 A Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
9 C Kuvvet ve Hareket

10 B Basit Makineler
11 E İki Boyutta Hareket
12 C TORK DENGE
13 B İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
14 C Kütle ve Ağırlık merkezi
15 E Gaz Karışımları
16 C Gerçek Gazlar
17 E Çözücü çözünen etkileşimleri
18 C Derişim Birimleri
19 B Derişim Birimleri
20 E Koligatif Özellikler
21 C Koligatif Özellikler
22 E Elektron dizilimi
23 B Periyodik Özellikler
24 E Yükseltgenme Basamakları
25 B İdeal Gaz Denklemi
26 B Kinetik Teori
27 D Gaz Karışımları
28 B B + Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
29 E Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
30 D Lenf dolaşımını açıklar.
31 A Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açık
32 B B + Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
33 D Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
34 E E + Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmaların
35 A Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını
36 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
37 D Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
38 E Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar
39 C Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
40 D Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.


