
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin MİDYAT GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3186 137 137 137

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 13.99 10.26 11.43 13.94 9.79 11.49 6.86 6.65 5.19 10.45 8.15 8.41 45.24 34.85 36.52 222.517 191.498 211.525 253.382
İl Ortalaması 9.66 12.08 6.64 10.20 12.21 7.15 1.98 5.10 0.70 4.60 8.49 2.48 26.45 37.88 16.97 156.978 122.139 149.856 192.741

Okul Ortalaması 9.66 12.08 6.64 10.20 12.21 7.15 1.98 5.10 0.70 4.60 8.49 2.48 26.45 37.88 16.97 156.978 122.139 149.856 192.741

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 544 - MERYEM AYDEMİR 10 / E 16 6 14.50 13 2 12.50 7 1 6.75 11 3 10.25 47.00 12.00 44.00 247.475 214.050 242.312 280.550 1153 1 1 1
2 901 - HAMZA AYDIN 10 / C 14 14 10.50 19 9 16.75 7 16 3.00 15 9 12.75 55.00 48.00 43.00 244.850 205.738 190.775 282.212 1188 2 2 2
3 562 - HEDİYE ULUTAŞ 10 / E 10 11 7.25 12 9 9.75 9 8 7.00 20 5 18.75 51.00 33.00 42.75 243.925 272.238 195.762 214.050 1200 3 3 3
4 0 - BUŞRA DURSUN 10 / E 16 13 12.75 17 5 15.75 4 4 3.00 11 3 10.25 48.00 25.00 41.75 240.375 189.113 205.738 290.525 1261 4 4 4
5 643 - MEDYA TEMİZ 10 / E 11 10 8.50 13 7 11.25 7 5 5.75 16 3 15.25 47.00 25.00 40.75 237.125 240.650 195.762 232.338 1301 5 5 5
6 559 - SÜLEYMAN GÖK 10 / F 15 9 12.75 21 7 19.25 1 7 -0.75 11 9 8.75 48.00 32.00 40.00 234.800 154.200 180.800 313.800 1346 6 6 6
7 627 - SEMA METE 10 / D 10 10 7.50 18 6 16.50 8 9 5.75 12 8 10.00 48.00 33.00 39.75 233.825 205.738 189.113 260.600 1361 7 7 7
8 550 - ENES TAN 10 / F 14 8 12.00 18 9 15.75 6 8 4.00 11 13 7.75 49.00 38.00 39.50 232.700 179.137 207.400 285.538 1379 8 8 8
9 670 - MAKBULE BİÇEN 10 / F 18 4 17.00 13 7 11.25 6 2 5.50 7 6 5.50 44.00 19.00 39.25 231.200 174.150 250.625 288.863 1407 9 9 9

10 810 - ANIL ASLAN 10 / E 13 9 10.75 17 8 15.00 7 8 5.00 11 12 8.00 48.00 37.00 38.75 230.175 187.450 205.738 272.238 1423 10 10 10
11 293 - MERYEM IRMAK 10 / F 21 9 18.75 14 14 10.50 4 9 1.75 9 12 6.00 48.00 44.00 37.00 223.750 152.537 237.325 295.513 1537 11 11 11
12 525 - FATİH Y 10 / F 14 14 10.50 19 8 17.00 2 2 1.50 8 6 6.50 43.00 30.00 35.50 219.500 154.200 180.800 283.875 1610 12 12 12
13 242 - SEMANUR TURAN 10 / F 17 10 14.50 16 14 12.50 1 3 0.25 10 7 8.25 44.00 34.00 35.50 219.225 157.525 199.088 280.550 1612 13 13 13
14 547 - NALİN SAYRAV 10 / F 14 8 12.00 10 13 6.75 11 10 8.50 9 10 6.50 44.00 41.00 33.75 212.700 200.750 237.325 225.688 1710 14 14 14
15 183 - DELİL GÜLMEZ 10 / C 14 6 12.50 21 6 19.50 1 1 0.75 0 1 -0.25 36.00 14.00 32.50 209.175 104.325 189.113 313.800 1772 15 15 15
16 637 - LATİFE TEKİN 10 / E 18 7 16.25 15 5 13.75 1 4 0.00 3 3 2.25 37.00 19.00 32.25 208.025 115.963 209.062 300.500 1794 16 16 16
17 612 - ELİF KAYA 10 / F 13 9 10.75 16 10 13.50 3 4 2.00 8 9 5.75 40.00 32.00 32.00 207.525 152.537 185.788 262.263 1799 17 17 17
18 47 - YUSUF ASLAN 10 / B 12 3 11.25 17 9 14.75 2 9 -0.25 9 12 6.00 40.00 33.00 31.75 206.850 139.238 174.150 273.900 1811 18 18 18
19 561 - NESRİN 10 / C 18 12 15.00 14 16 10.00 4 1 3.75 6 13 2.75 42.00 42.00 31.50 205.225 144.225 225.688 267.250 1844 19 19 19
20 0 - HURİ RANA SOYORAL 10 / F 16 13 12.75 12 11 9.25 7 2 6.50 5 9 2.75 40.00 35.00 31.25 204.325 162.512 229.013 247.300 1860 20 20 20
21 352 - MEHMET SOYUTEMİZ 10 / C 17 9 14.75 17 7 15.25 3 8 1.00 0 0 0.00 37.00 24.00 31.00 203.825 107.650 205.738 300.500 1874 21 21 21
22 0 - HÜSEYİN SEYİTOĞLU 10 / F 10 10 7.50 15 8 13.00 4 6 2.50 10 14 6.50 39.00 38.00 29.50 199.300 160.850 167.500 237.325 1934 22 22 22
23 569 - ÜMİT ERDEM 10 / C 12 10 9.50 17 9 14.75 2 2 1.50 4 6 2.50 35.00 27.00 28.25 194.950 127.600 174.150 262.263 2011 23 23 23
24 588 - BERFİN EK 10 / F 13 12 10.00 12 7 10.25 2 7 0.25 9 6 7.50 36.00 32.00 28.00 194.175 152.537 169.163 235.662 2016 24 24 24
25 606 - EDANUR ÖNER 10 / D 15 11 12.25 11 15 7.25 2 1 1.75 8 5 6.75 36.00 32.00 28.00 193.800 157.525 194.100 230.675 2025 25 25 25
26 521 - HANİFE KRDS 10 / A 16 11 13.25 14 13 10.75 2 1 1.75 4 7 2.25 36.00 32.00 28.00 193.700 127.600 200.750 260.600 2029 26 26 26
27 340 - HALİME ORHAN 10 / F 15 6 13.50 10 7 8.25 2 1 1.75 5 3 4.25 32.00 17.00 27.75 192.825 140.900 202.413 245.638 2047 27 27 27
28 648 - NARİN ÖZIŞIK 10 / E 11 18 6.50 10 15 6.25 6 7 4.25 12 8 10.00 39.00 48.00 27.00 190.725 195.762 172.488 185.788 2084 28 28 28
29 579 - ÖZLEM SOLMAZ 10 / F 13 9 10.75 15 7 13.25 1 13 -2.25 7 10 4.50 36.00 39.00 26.25 188.400 115.963 157.525 260.600 2111 29 29 29
30 571 - ZEYNEP TEKİN 10 / C 12 12 9.00 17 10 14.50 2 4 1.00 4 9 1.75 35.00 35.00 26.25 188.250 119.287 167.500 257.275 2115 30 30 30
31 121 - NURŞİN AYDIN 10 / A 15 11 12.25 13 13 9.75 2 1 1.75 4 8 2.00 34.00 33.00 25.75 186.150 125.938 194.100 247.300 2145 31 31 31
32 275 - MELEK KAYA 10 / F 14 15 10.25 12 14 8.50 4 10 1.50 8 13 4.75 38.00 52.00 25.00 183.825 142.562 179.137 225.688 2184 32 32 32
33 549 - FARİS KESKİN 10 / C 10 20 5.00 19 8 17.00 5 25 -1.25 6 8 4.00 40.00 61.00 24.75 183.775 119.287 125.938 247.300 2186 33 33 33
34 630 - SULTAN GÜNEŞ 10 / E 8 17 3.75 13 7 11.25 2 0 2.00 9 5 7.75 32.00 29.00 24.75 183.575 165.838 139.238 200.750 2193 34 34 34
35 285 - TUĞBA TARİ 10 / D 15 9 12.75 13 11 10.25 1 12 -2.00 6 12 3.00 35.00 44.00 24.00 180.525 107.650 172.488 253.950 2229 35 35 35
36 577 - UĞUR ŞAHİN 10 / F 10 9 7.75 10 8 8.00 3 4 2.00 8 9 5.75 31.00 30.00 23.50 178.925 152.537 165.838 205.738 2254 36 36 36
37 809 - FİRDEVS GÜNEŞ 10 / E 13 15 9.25 11 16 7.00 2 3 1.25 9 12 6.00 35.00 46.00 23.50 178.850 149.213 170.825 209.062 2257 37 37 37
38 325 - İREM NURAL 10 / B 12 3 11.25 12 4 11.00 0 0 0.00 2 3 1.25 26.00 10.00 23.50 178.775 109.312 175.812 248.963 2258 38 38 38
39 71 - M SIDDIK ALTUN 10 / B 7 4 6.00 12 7 10.25 2 7 0.25 9 12 6.00 30.00 30.00 22.50 175.875 142.562 142.562 209.062 2301 39 39 39
40 552 - EYLUL 10 / F 9 9 6.75 10 8 8.00 3 4 2.00 8 10 5.50 30.00 31.00 22.25 174.775 150.875 159.188 199.088 2314 40 40 40
41 531 - EMİNE H 10 / F 13 15 9.25 12 15 8.25 3 7 1.25 7 14 3.50 35.00 51.00 22.25 174.600 132.588 170.825 217.375 2317 41 41 41
42 327 - ÇELİK ELİF 10 / B 7 9 4.75 12 13 8.75 2 8 0.00 10 10 7.50 31.00 40.00 21.00 170.925 150.875 132.588 190.775 2369 42 42 42
43 548 - RÜMEYSA DEMİRAAŞ 10 / B 9 10 6.50 12 12 9.00 2 2 1.50 7 12 4.00 30.00 36.00 21.00 170.600 137.575 154.200 204.075 2371 43 43 43
44 3 - SEFO 10 / S 13 13 9.75 6 10 3.50 5 8 3.00 6 7 4.25 30.00 38.00 20.50 168.425 149.213 185.788 189.113 2404 44 44 44
45 578 - RIDVAN KESKİN 10 / E 8 7 6.25 14 13 10.75 0 0 0.00 4 4 3.00 26.00 24.00 20.00 167.375 120.950 142.562 214.050 2414 45 45 45
46 210 - BARANCAN 10 / F 18 12 15.00 10 20 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 32.00 20.00 166.500 101.000 200.750 234.000 2423 46 46 46
47 551 - MERYE M 10 / C 16 13 12.75 11 16 7.00 0 5 -1.25 5 17 0.75 32.00 51.00 19.25 164.300 97.675 177.475 232.338 2453 47 47 47
48 292 - M EMİN ŞİMŞEK 10 / A 10 14 6.50 11 17 6.75 3 0 3.00 5 9 2.75 29.00 40.00 19.00 163.650 139.238 164.175 189.113 2462 48 48 48
49 568 - NEŞENUR ÇETİN 10 / C 9 17 4.75 12 13 8.75 2 8 0.00 8 12 5.00 31.00 50.00 18.50 162.425 134.250 132.588 190.775 2479 49 49 49
50 0 - HİLAL MUTLU 10 / A 10 10 7.50 8 14 4.50 2 8 0.00 9 10 6.50 29.00 42.00 18.50 162.150 144.225 150.875 180.800 2481 50 50 50
51 268 - LEYLAKAVAK 10 / A 11 13 7.75 12 10 9.50 0 0 0.00 3 7 1.25 26.00 30.00 18.50 162.125 109.312 152.537 215.713 2483 51 51 51
52 260 - MİHRİBAN GÖK 10 / A 15 12 12.00 9 12 6.00 0 0 0.00 2 7 0.25 26.00 31.00 18.25 160.850 102.662 180.800 220.700 2499 52 52 52
53 645 - ENES OKAY 10 / E 10 5 8.75 9 12 6.00 0 0 0.00 5 8 3.00 24.00 25.00 17.75 159.475 120.950 159.188 199.088 2520 53 53 53
54 207 - KADİR KAVAK 10 / C 15 11 12.25 8 19 3.25 3 8 1.00 2 4 1.00 28.00 42.00 17.50 158.175 114.300 189.113 204.075 2533 54 54 54
55 284 - BEYZA TORLAK 10 / A 12 10 9.50 8 9 5.75 0 0 0.00 3 5 1.75 23.00 24.00 17.00 156.850 112.638 164.175 202.413 2554 55 55 55
56 272 - ÜZLİFET KESKİN 10 / F 8 11 5.25 12 11 9.25 0 2 -0.50 3 2 2.50 23.00 26.00 16.50 155.625 114.300 132.588 197.425 2563 56 56 56
57 490 - HANDAN ASLAN 10 / E 14 16 10.00 6 17 1.75 10 20 5.00 6 24 0.00 36.00 77.00 16.75 155.450 134.250 200.750 179.137 2564 57 57 57
58 245 - İSMAİL AYSAN 10 / F 9 11 6.25 12 9 9.75 0 5 -1.25 2 3 1.25 23.00 28.00 16.00 153.900 101.000 134.250 207.400 2581 58 58 58
59 263 - MİZGİN TAMKAN 10 / A 9 10 6.50 10 12 7.00 0 0 0.00 3 2 2.50 22.00 24.00 16.00 153.750 117.625 144.225 190.775 2582 59 59 59
60 638 - SULTAN ORHAN 10 / B 9 14 5.50 13 13 9.75 0 2 -0.50 2 4 1.00 24.00 33.00 15.75 153.050 104.325 134.250 202.413 2592 60 60 60
61 564 - NEFİSE KAPLAN 10 / C 10 11 7.25 12 11 9.25 0 4 -1.00 3 11 0.25 25.00 37.00 15.75 152.925 96.013 142.562 210.725 2596 61 61 61
62 633 - ELİF NUR YILDIZ 10 / D 12 9 9.75 10 15 6.25 0 2 -0.50 1 3 0.25 23.00 29.00 15.75 152.625 99.338 162.512 207.400 2600 62 62 62
63 303 - BAHAR YAVUZ 10 / A 11 10 8.50 9 12 6.00 2 2 1.50 2 9 -0.25 24.00 33.00 15.75 152.550 109.312 167.500 197.425 2601 63 63 63
64 530 - ZEHRA ASLAN 10 / B 12 14 8.50 8 12 5.00 4 3 3.25 0 4 -1.00 24.00 33.00 15.75 152.375 115.963 179.137 190.775 2602 64 64 64
65 252 - EKREM DİLBER 10 / E 6 10 3.50 9 18 4.50 3 5 1.75 7 5 5.75 25.00 38.00 15.50 152.175 150.875 135.912 154.200 2606 65 65 65
66 463 - BÜŞRA ORAK 10 / A 10 14 6.50 11 14 7.50 2 4 1.00 3 10 0.50 26.00 42.00 15.50 151.950 110.975 150.875 194.100 2609 66 66 66
67 574 - HAMZA OLGUN 10 / A 11 8 9.00 8 7 6.25 2 3 1.25 2 13 -1.25 23.00 31.00 15.25 150.825 101.000 169.163 202.413 2619 67 67 67
68 651 - ŞEHMUS ASLAN 10 / E 10 6 8.50 6 11 3.25 6 10 3.50 3 13 -0.25 25.00 40.00 15.00 149.800 122.612 180.800 179.137 2631 68 68 68
69 609 - ŞEHMUS ORAK 10 / B 9 21 3.75 12 18 7.50 2 4 1.00 4 6 2.50 27.00 49.00 14.75 149.675 124.275 132.588 175.812 2632 69 69 69
70 99 - VEYSİ TURGUT 10 / C 10 13 6.75 10 15 6.25 0 3 -0.75 4 6 2.50 24.00 37.00 14.75 149.550 112.638 140.900 187.450 2635 70 70 70
71 300 - METHİYE ÖNER 10 / A 13 14 9.50 9 12 6.00 0 2 -0.50 0 1 -0.25 22.00 29.00 14.75 149.250 96.013 160.850 204.075 2641 71 71 71
72 629 - YUSUFY ILMAZ 10 / E 9 6 7.50 11 10 8.50 0 0 0.00 2 14 -1.50 22.00 30.00 14.50 148.550 91.025 150.875 207.400 2650 72 72 72
73 572 - BÜŞRA KIZMAZ 10 / C 10 11 7.25 7 11 4.25 2 3 1.25 3 5 1.75 22.00 30.00 14.50 148.450 120.950 157.525 177.475 2651 73 73 73
74 533 - YUSUF EKİN 10 / B 12 10 9.50 8 12 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 22.00 14.50 148.350 101.000 164.175 197.425 2652 74 74 74
75 249 - ELİF KARDEŞ 10 / B 10 14 6.50 11 15 7.25 1 1 0.75 1 6 -0.50 23.00 36.00 14.00 146.875 102.662 149.213 192.438 2672 75 75 75
76 543 - AŞMİN ÖNER 10 / B 6 13 2.75 14 12 11.00 1 1 0.75 0 3 -0.75 21.00 29.00 13.75 146.400 101.000 124.275 192.438 2676 76 76 76
77 573 - MERVAN ORHAN 10 / E 3 7 1.25 9 7 7.25 2 2 1.50 4 2 3.50 18.00 18.00 13.50 145.625 134.250 119.287 157.525 2683 77 77 77
78 233 - İBRAHİM KORKUT 10 / C 5 6 3.50 12 9 9.75 0 2 -0.50 2 6 0.50 19.00 23.00 13.25 144.750 101.000 120.950 189.113 2694 78 78 78
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Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 13.99 10.26 11.43 13.94 9.79 11.49 6.86 6.65 5.19 10.45 8.15 8.41 45.24 34.85 36.52 222.517 191.498 211.525 253.382
İl Ortalaması 9.66 12.08 6.64 10.20 12.21 7.15 1.98 5.10 0.70 4.60 8.49 2.48 26.45 37.88 16.97 156.978 122.139 149.856 192.741

Okul Ortalaması 9.66 12.08 6.64 10.20 12.21 7.15 1.98 5.10 0.70 4.60 8.49 2.48 26.45 37.88 16.97 156.978 122.139 149.856 192.741

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

79 626 - HAVİN ASLAN 10 / E 8 10 5.50 9 5 7.75 0 1 -0.25 1 3 0.25 18.00 19.00 13.25 144.525 101.000 135.912 189.113 2699 79 79 79
80 246 - ZEKİYE ULUÇ 10 / A 11 12 8.00 8 16 4.00 2 4 1.00 2 7 0.25 23.00 39.00 13.25 144.150 109.312 160.850 180.800 2701 80 80 80
81 290 - BEHİYE GULSEREN 10 / A 9 15 5.25 11 15 7.25 1 1 0.75 1 6 -0.50 22.00 37.00 12.75 142.750 102.662 140.900 184.125 2713 81 81 81
82 496 - JEON JUNGKOOK 10 / D 8 12 5.00 11 17 6.75 0 0 0.00 4 13 0.75 23.00 42.00 12.50 142.000 105.987 134.250 179.137 2722 82 82 82
83 497 - HALİL DALDAL 10 / F 12 8 10.00 7 19 2.25 1 3 0.25 0 0 0.00 20.00 30.00 12.50 141.475 102.662 169.163 182.463 2731 83 83 83
84 646 - BERFİN ISIK 10 / E 11 19 6.25 7 10 4.50 1 6 -0.50 3 5 1.75 22.00 40.00 12.00 140.225 109.312 139.238 172.488 2746 84 84 84
85 301 - MNESİM YAVUZ 0 / 0 9 14 5.50 9 18 4.50 1 1 0.75 4 11 1.25 23.00 44.00 12.00 140.175 114.300 142.562 167.500 2747 85 85 85
86 77 - ŞİMAL 10 / F 11 12 8.00 8 10 5.50 1 9 -1.25 2 9 -0.25 22.00 40.00 12.00 140.125 91.025 145.887 190.775 2748 86 86 86
87 48 - ZEYNEP TUNCER 10 / F 11 18 6.50 8 18 3.50 3 5 1.75 5 19 0.25 27.00 60.00 12.00 139.975 114.300 155.863 167.500 2749 87 87 87
88 539 - ENSAR ÇOOBAN 10 / A 11 12 8.00 5 14 1.50 2 0 2.00 1 2 0.50 19.00 28.00 12.00 139.800 117.625 167.500 164.175 2751 88 88 88
89 192 - ÖZEL ENES 10 / D 8 16 4.00 11 14 7.50 1 7 -0.75 4 13 0.75 24.00 50.00 11.50 138.775 101.000 122.612 177.475 2760 89 89 89
90 256 - CÜMALİ ASLAN 10 / A 9 7 7.25 5 8 3.00 1 4 0.00 5 16 1.00 20.00 35.00 11.25 137.525 107.650 149.213 169.163 2774 90 90 90
91 491 - SERAP GÜNEŞ 10 / B 7 11 4.25 10 16 6.00 0 4 -1.00 3 5 1.75 20.00 36.00 11.00 137.075 105.987 122.612 169.163 2777 91 91 91
92 603 - BARAN KESKİN 10 / A 9 14 5.50 7 15 3.25 2 6 0.50 3 5 1.75 21.00 40.00 11.00 136.800 115.963 140.900 159.188 2779 92 92 92
93 613 - KADRİYE AVCI 10 / D 7 7 5.25 10 12 7.00 1 7 -0.75 2 11 -0.75 20.00 37.00 10.75 136.100 91.025 130.925 182.463 2786 93 93 93
94 563 - ÖMER GÜLEN 10 / C 4 11 1.25 12 17 7.75 0 0 0.00 3 6 1.50 19.00 34.00 10.50 135.575 110.975 109.312 160.850 2793 94 94 94
95 557 - FURKAN KIZAR 10 / C 10 16 6.00 7 16 3.00 0 1 -0.25 3 5 1.75 20.00 38.00 10.50 135.125 110.975 139.238 160.850 2800 95 95 95
96 636 - BETÜL YALÇIN 10 / E 9 20 4.00 9 21 3.75 0 9 -2.25 7 9 4.75 25.00 59.00 10.25 134.675 117.625 112.638 152.537 2802 96 96 96
97 605 - BURAK BAĞCI 10 / D 8 17 3.75 11 13 7.75 0 0 0.00 0 5 -1.25 19.00 35.00 10.25 134.475 92.688 125.938 177.475 2804 97 97 97
98 570 - ŞEYMA KESEN 10 / C 6 17 1.75 7 20 2.00 4 3 3.25 6 11 3.25 23.00 51.00 10.25 134.350 144.225 134.250 125.938 2807 98 98 98
99 541 - BEHİCE ARAS 10 / B 7 19 2.25 10 17 5.75 0 2 -0.50 3 2 2.50 20.00 40.00 10.00 133.825 114.300 112.638 154.200 2814 99 99 99

100 565 - EURKA NORA K 10 / B 6 12 3.00 9 14 5.50 1 5 -0.25 4 10 1.50 20.00 41.00 9.75 132.875 109.312 119.287 157.525 2823 100 100 100
101 251 - MUSTAFA ŞAHİN 10 / A 9 10 6.50 6 13 2.75 1 2 0.50 0 1 -0.25 16.00 26.00 9.50 131.600 102.662 147.550 162.512 2832 101 101 101
102 575 - ABDÜSSELAM YILDIZ 10 / C 6 12 3.00 7 12 4.00 0 6 -1.50 6 9 3.75 19.00 39.00 9.25 131.300 115.963 110.975 147.550 2837 102 102 102
103 248 - MERVE TEKİN 10 / A 9 13 5.75 7 12 4.00 2 12 -1.00 4 14 0.50 22.00 51.00 9.25 130.975 97.675 132.588 165.838 2841 103 103 103
104 134 - MUHSİN BAŞARAN 10 / E 11 18 6.50 10 20 5.00 0 0 0.00 3 21 -2.25 24.00 59.00 9.25 130.800 86.037 144.225 177.475 2842 104 104 104
105 377 - FEYZİ KORKUT 10 / C 5 13 1.75 11 14 7.50 2 5 0.75 1 8 -1.00 19.00 40.00 9.00 130.350 99.338 117.625 162.512 2847 105 105 105
106 617 - SÜPHAN ŞAHİN 10 / B 4 11 1.25 10 11 7.25 0 0 0.00 1 3 0.25 15.00 25.00 8.75 129.625 102.662 109.312 157.525 2854 106 106 106
107 580 - SEYRAN KAYA 10 / C 7 22 1.50 9 17 4.75 0 5 -1.25 6 10 3.50 22.00 54.00 8.50 128.875 115.963 102.662 142.562 2866 107 107 107
108 631 - NAİME SİNCAR 10 / E 8 16 4.00 8 19 3.25 4 11 1.25 4 16 0.00 24.00 62.00 8.50 128.375 109.312 135.912 149.213 2869 108 108 108
109 653 - SERHAT KARDAŞ 10 / E 7 12 4.00 9 8 7.00 3 18 -1.50 1 11 -1.75 20.00 49.00 7.75 126.100 79.388 117.625 174.150 2881 109 109 109
110 68 - NURCAN KAVAK 10 / A 7 18 2.50 8 19 3.25 1 3 0.25 5 13 1.75 21.00 53.00 7.75 126.075 114.300 119.287 139.238 2882 110 110 110
111 356 - NEZİR KÜNKÜL 10 / D 7 14 3.50 11 17 6.75 1 17 -3.25 5 18 0.50 24.00 66.00 7.50 125.475 82.713 102.662 169.163 2888 111 111 111
112 456 - YUSUF DURSUN 10 / C 4 6 2.50 6 4 5.00 0 1 -0.25 2 7 0.25 12.00 18.00 7.50 125.275 101.000 115.963 150.875 2890 112 112 112
113 584 - İSMAİLTUNC 10 / C 3 14 -0.50 11 13 7.75 2 12 -1.00 3 9 0.75 19.00 48.00 7.00 123.950 99.338 91.025 149.213 2912 113 113 113
114 614 - EZEL ÖZSUNAR 10 / D 7 13 3.75 4 5 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 18.00 6.50 121.725 101.000 125.938 144.225 2923 114 114 114
115 361 - ONURYARBA 10 / B 8 22 2.50 11 19 6.25 3 27 -3.75 7 23 1.25 29.00 91.00 6.25 121.375 84.375 92.688 159.188 2928 115 115 115
116 616 - BEYZANUR ERSU 10 / D 3 11 0.25 3 4 2.00 1 8 -1.00 7 9 4.75 14.00 32.00 6.00 120.475 125.938 96.013 115.963 2936 116 116 116
117 623 - ZİLAN DOĞAN 10 / E 2 5 0.75 4 5 2.75 1 3 0.25 4 7 2.25 11.00 20.00 6.00 120.300 117.625 107.650 124.275 2938 117 117 117
118 628 - RAMAZAN KESKİN 10 / D 2 6 0.50 7 9 4.75 1 2 0.50 2 9 -0.25 12.00 26.00 5.50 118.600 102.662 107.650 135.912 2954 118 118 118
119 582 - HİCRET USLU 10 / C 8 14 4.50 6 10 3.50 0 0 0.00 1 14 -2.50 15.00 38.00 5.50 118.250 84.375 130.925 154.200 2959 119 119 119
120 593 - BÜNYAMİN 10 / D 1 12 -2.00 8 9 5.75 3 7 1.25 3 11 0.25 15.00 39.00 5.25 117.925 110.975 96.013 125.938 2961 120 120 120
121 634 - SEMANUR ALTUN 10 / E 6 16 2.00 9 15 5.25 0 1 -0.25 1 12 -2.00 16.00 44.00 5.00 116.825 86.037 112.638 149.213 2968 121 121 121
122 330 - EKİAOANUTN 10 / E 6 21 0.75 8 12 5.00 0 5 -1.25 3 13 -0.25 17.00 51.00 4.25 114.500 91.025 97.675 139.238 2984 122 122 122
123 312 - İLHAM SÖĞÜT 10 / 0 8 13 4.75 5 14 1.50 0 1 -0.25 0 7 -1.75 13.00 35.00 4.25 114.000 87.700 130.925 142.562 2986 123 123 123
124 602 - ELİF KARDAŞ 10 / D 8 7 6.25 5 17 0.75 0 7 -1.75 1 9 -1.25 14.00 40.00 4.00 113.150 81.050 130.925 147.550 2990 124 124 124
125 329 - ŞEYMA KAYA 10 / D 7 23 1.25 10 20 5.00 5 25 -1.25 5 25 -1.25 27.00 93.00 3.75 112.750 84.375 101.000 142.562 2996 125 125 125
126 262 - ÜMMÜ OĞUZ 10 / D 1 7 -0.75 3 7 1.25 0 8 -2.00 7 8 5.00 11.00 30.00 3.50 112.175 120.950 82.713 104.325 3002 126 126 126
127 286 - ŞÜKRAN GÜNDÜZ 10 / B 5 25 -1.25 10 20 5.00 1 5 -0.25 1 5 -0.25 17.00 55.00 3.25 111.200 97.675 91.025 125.938 3011 127 127 127
128 624 - ŞEHMUS TUNÇMTB 10 / A 3 0 3.00 2 10 -0.50 0 4 -1.00 3 5 1.75 8.00 19.00 3.25 110.850 105.987 114.300 117.625 3015 128 128 128
129 326 - ZEYNEP DEMİR 10 / B 6 9 3.75 5 16 1.00 2 14 -1.50 3 12 0.00 16.00 51.00 3.25 110.825 91.025 115.963 132.588 3016 129 129 129
130 2 - SAVAŞ YESARİ 10 / C 0 0 0.00 4 6 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 6.00 2.50 108.500 101.000 101.000 117.625 3031 130 130 130
131 574 - YUSUF GÜNDEŞ* 10 / A 4 13 0.75 3 13 -0.25 0 0 0.00 3 6 1.50 10.00 32.00 2.00 106.725 110.975 105.987 104.325 3041 131 131 131
132 581 - HEDİYE TEKİN 10 / C 6 21 0.75 6 21 0.75 2 3 1.25 2 13 -1.25 16.00 58.00 1.50 104.900 101.000 114.300 110.975 3058 132 132 132
133 1 - BARIŞ YESARİ 10 / C 7 23 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 23.00 1.25 104.125 101.000 109.312 109.312 3064 133 133 133
134 224 - BİLAL KARDAŞ 10 / D 7 22 1.50 6 24 0.00 4 26 -2.50 5 25 -1.25 22.00 97.00 -2.25 92.450 76.062 94.350 110.975 3136 134 134 134
135 333 - FATİH KORKUT 10 / C 3 24 -3.00 5 23 -0.75 2 7 0.25 5 19 0.25 15.00 73.00 -3.25 89.225 104.325 82.713 76.062 3144 135 135 135
136 589 - TÜLİN KAP AN 10 / B 2 20 -3.00 6 11 3.25 0 0 0.00 0 16 -4.00 8.00 47.00 -3.75 87.550 74.400 81.050 102.662 3153 136 136 136
137 583 - ERCAN DOĞAN 10 / C 1 15 -2.75 3 22 -2.50 1 13 -2.25 3 11 0.25 8.00 61.00 -7.25 75.850 87.700 67.750 66.088 3180 137 137 137



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MNESİM YAVUZ
SINIF/SUBE - NO  : 0/0 - 301
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 140.175
SAYISAL : 114.300
EŞİT AĞIRL : 142.562
SÖZEL : 167.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN140.175 222.517 156.978 156.978 156.978 140.175 86.22 2747 85 85 85 1

SAYISAL 114.300 222.517 156.978 156.978 156.978 140.175 82.64 2633 63 63 63 1

EŞİT AĞI 142.562 222.517 156.978 156.978 156.978 140.175 83.11 2648 71 71 71 1

SÖZEL 167.500 222.517 156.978 156.978 156.978 140.175 84.78 2701 92 92 92 1

Katılım 3186 137 137 137 1

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 14 7 5.50 18.33
TARİH 10 4 6 0 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 1 6 3 -0.50 0.00
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FİZİK 10 0 5 5 -1.25 0.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 4 3 3 3.25 32.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 14 7 5.50 18.33
SOSYAL BİL 30 9 18 3 4.50 15.00
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FEN BİLİML 30 4 11 15 1.25 4.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.50 4.50 0.75 1.25 12.00 140.175

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A c - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D b - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B d - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C e - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C e - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E c - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C C + seçme
25 A c - Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B d - Kütle Özkütle
8 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D c - Karışımların Sınıflandırılması
14 E d - Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : İLHAM SÖĞÜT
SINIF/SUBE - NO  : 10/0 - 312
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 114.000
SAYISAL : 87.700
EŞİT AĞIRL : 130.925
SÖZEL : 142.562

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN114.000 222.517 156.978 156.978 156.978 114.000 93.72 2986 123 123 123 1

SAYISAL 87.700 222.517 156.978 156.978 156.978 114.000 97.18 3096 126 126 126 1

EŞİT AĞI 130.925 222.517 156.978 156.978 156.978 114.000 87.51 2788 93 93 93 1

SÖZEL 142.562 222.517 156.978 156.978 156.978 114.000 90.18 2873 116 116 116 1

Katılım 3186 137 137 137 1

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 13 9 4.75 15.83
TARİH 10 3 5 2 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 2 5 3 0.75 7.50
FELSEFE 5 0 1 4 -0.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 3 2 -0.75 0.00
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FİZİK 10 0 6 4 -1.50 0.00
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 13 9 4.75 15.83
SOSYAL BİL 30 5 14 11 1.50 5.00
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FEN BİLİML 30 0 7 23 -1.75 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.75 1.50 0 0 4.25 114.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D c - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A c - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E b - METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D c - TOPRAKLAR
19 E d - KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D b - Din ve Sosyal Hayat
27 E Din ve Aile
28 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A e - sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D e - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B d - Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A c - Magnetizma
7 C e - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D b - Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BAHAR YAVUZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 303
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 152.550
SAYISAL : 109.312
EŞİT AĞIRL : 167.500
SÖZEL : 197.425

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN152.550 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 81.64 2601 63 63 63 9

SAYISAL 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 85.25 2716 76 76 76 12

EŞİT AĞI 167.500 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 72.82 2320 44 44 44 5

SÖZEL 197.425 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 75.96 2420 57 57 57 8

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 10 9 8.50 28.33
TARİH 10 3 3 4 2.25 22.50
COĞRAFYA 10 3 2 5 2.50 25.00
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FİZİK 10 1 3 6 0.25 2.50
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 1 5 4 -0.25 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 10 9 8.50 28.33
SOSYAL BİL 30 9 12 9 6.00 20.00
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FEN BİLİML 30 2 9 19 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.50 6.00 1.50 0 15.75 152.550

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A d - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C e - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E c - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C C + sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D b - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C C + seçme
25 A Olasılık
26 B c - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C a - GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BARAN KESKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 603
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 136.800
SAYISAL : 115.963
EŞİT AĞIRL : 140.900
SÖZEL : 159.188

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN136.800 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 87.23 2779 92 92 92 17

SAYISAL 115.963 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 81.39 2593 57 57 57 7

EŞİT AĞI 140.900 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 83.87 2672 75 75 75 17

SÖZEL 159.188 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 87.01 2772 100 100 100 19

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 14 7 5.50 18.33
TARİH 10 4 4 2 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 3 5 2 1.75 17.50
FELSEFE 5 0 2 3 -0.50 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 4 1 -1.00 0.00
MATEMATİK 30 2 6 22 0.50 1.67
FİZİK 10 3 3 4 2.25 22.50
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 14 7 5.50 18.33
SOSYAL BİL 30 7 15 8 3.25 10.83
MATEMATİK 30 2 6 22 0.50 1.67
FEN BİLİML 30 3 5 22 1.75 5.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.50 3.25 0.50 1.75 11.00 136.800

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E d - FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A c - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C d - ESER İÇERİK
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E d - KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A b - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D b - Din ve Sosyal Hayat
27 E b - Din ve Aile
28 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C a - sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D D + tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A c - Olasılık
11 B Olasılık
12 E c - binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E a - Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D a - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A c - Magnetizma
7 C e - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D b - Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BEHİYE GULSEREN
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 290
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 142.750
SAYISAL : 102.662
EŞİT AĞIRL : 140.900
SÖZEL : 184.125

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN142.750 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 85.15 2713 81 81 81 14

SAYISAL 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 89.55 2853 92 92 92 17

EŞİT AĞI 140.900 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 83.87 2672 75 75 75 17

SÖZEL 184.125 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 80.51 2565 74 74 74 12

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 15 6 5.25 17.50
TARİH 10 5 5 0 3.75 37.50
COĞRAFYA 10 4 3 3 3.25 32.50
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 2 8 -0.50 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 15 6 5.25 17.50
SOSYAL BİL 30 11 15 4 7.25 24.17
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FEN BİLİML 30 1 6 23 -0.50 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.25 7.25 0.75 0 12.75 142.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E d - FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A d - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E c - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E c - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A e - polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C a - GAZ BASINCI
3 B a - Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BEYZA TORLAK
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 284
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 156.850
SAYISAL : 112.638
EŞİT AĞIRL : 164.175
SÖZEL : 202.413

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN156.850 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 80.16 2554 55 55 55 7

SAYISAL 112.638 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 83.68 2666 69 69 69 9

EŞİT AĞI 164.175 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 74.61 2377 49 49 49 7

SÖZEL 202.413 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 74.14 2362 51 51 51 6

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 10 8 9.50 31.67
TARİH 10 3 5 2 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 3 2 5 2.50 25.00
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 0 1 4 -0.25 0.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 3 3 4 2.25 22.50
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 10 8 9.50 31.67
SOSYAL BİL 30 8 9 13 5.75 19.17
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 5 22 1.75 5.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.50 5.75 0.00 1.75 17.00 156.850

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A c - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D c - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E d - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B B + Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B B + Dalga Hareketi

10 A c - Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D b - Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BÜŞRA ORAK
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 463
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 151.950
SAYISAL : 110.975
EŞİT AĞIRL : 150.875
SÖZEL : 194.100

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN151.950 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 81.89 2609 66 66 66 10

SAYISAL 110.975 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 84.21 2683 71 71 71 10

EŞİT AĞI 150.875 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 80.48 2564 62 62 62 12

SÖZEL 194.100 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 77.09 2456 60 60 60 9

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 14 6 6.50 21.67
TARİH 10 5 4 1 4.00 40.00
COĞRAFYA 10 4 3 3 3.25 32.50
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 2 4 24 1.00 3.33
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 1 2 7 0.50 5.00
BİYOLOJİ 10 1 4 5 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 14 6 6.50 21.67
SOSYAL BİL 30 11 14 5 7.50 25.00
MATEMATİK 30 2 4 24 1.00 3.33
FEN BİLİML 30 3 10 17 0.50 1.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 7.50 1.00 0.50 15.50 151.950

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E c - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E c - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E b - seçme
8 A sıralama
9 C C + seçme

10 A c - Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B a - polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D c - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C a - GAZ BASINCI
3 B a - Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E d - Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B a - Çözeltilerde Derişim
21 D b - Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : CÜMALİ ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 256
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 137.525
SAYISAL : 107.650
EŞİT AĞIRL : 149.213
SÖZEL : 169.163

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN137.525 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 87.07 2774 90 90 90 16

SAYISAL 107.650 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 86.41 2753 83 83 83 15

EŞİT AĞI 149.213 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 81.10 2584 65 65 65 14

SÖZEL 169.163 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 84.15 2681 89 89 89 15

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 7 14 7.25 24.17
TARİH 10 3 3 4 2.25 22.50
COĞRAFYA 10 1 4 5 0.00 0.00
FELSEFE 5 0 1 4 -0.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 0 4 1.00 20.00
MATEMATİK 30 1 4 25 0.00 0.00
FİZİK 10 2 7 1 0.25 2.50
KİMYA 10 2 5 3 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 1 4 5 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 7 14 7.25 24.17
SOSYAL BİL 30 5 8 17 3.00 10.00
MATEMATİK 30 1 4 25 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 5 16 9 1.00 3.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.25 3.00 0.00 1.00 11.25 137.525

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A b - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E d - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A b - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A c - polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D c - Çarpanlara Ayırma
16 C a - sayma
17 C a - sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C a - Elektrik Devreleri
5 D a - Elektrik Akımı
6 C d - GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D c - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B B + Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D a - Karışımların Sınıflandırılması
14 E E + Çözeltilerde Derişim
15 E d - Çözeltilerde Derişim
16 B e - Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D D + Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E d - Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ENSAR ÇOOBAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 539
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 139.800
SAYISAL : 117.625
EŞİT AĞIRL : 167.500
SÖZEL : 164.175

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN139.800 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 86.35 2751 88 88 88 15

SAYISAL 117.625 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 80.60 2568 53 53 53 5

EŞİT AĞI 167.500 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 72.82 2320 44 44 44 5

SÖZEL 164.175 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 85.56 2726 95 95 95 17

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 12 7 8.00 26.67
TARİH 10 3 5 2 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 2 5 3 0.75 7.50
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 4 1 -1.00 0.00
MATEMATİK 30 2 0 28 2.00 6.67
FİZİK 10 1 0 9 1.00 10.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 2 8 -0.50 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 12 7 8.00 26.67
SOSYAL BİL 30 5 14 11 1.50 5.00
MATEMATİK 30 2 0 28 2.00 6.67
FEN BİLİML 30 1 2 27 0.50 1.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.00 1.50 2.00 0.50 12.00 139.800

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E * - FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C d - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E d - KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E b - Din ve Aile
28 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A A + Olasılık
11 B B + Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HAMZA OLGUN
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 574
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 150.825
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 169.163
SÖZEL : 202.413

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN150.825 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 82.20 2619 67 67 67 11

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 90.62 2887 99 99 99 20

EŞİT AĞI 169.163 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 71.97 2293 41 41 41 4

SÖZEL 202.413 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 74.14 2362 51 51 51 6

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 8 11 9.00 30.00
TARİH 10 6 3 1 5.25 52.50
COĞRAFYA 10 1 3 6 0.25 2.50
FELSEFE 5 0 1 4 -0.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 0 4 1.00 20.00
MATEMATİK 30 2 3 25 1.25 4.17
FİZİK 10 1 5 4 -0.25 0.00
KİMYA 10 0 4 6 -1.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 4 5 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 8 11 9.00 30.00
SOSYAL BİL 30 8 7 15 6.25 20.83
MATEMATİK 30 2 3 25 1.25 4.17
FEN BİLİML 30 2 13 15 -1.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.00 6.25 1.25 0 15.25 150.825

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A b - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E d - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C a - sayma
17 C a - sayma
18 E E + sıralama
19 D D + tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A c - Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B c - Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D a - Elektrik Akımı
6 C a - GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E d - Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B c - Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C a - Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HANİFE KRDS
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 521
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 193.700
SAYISAL : 127.600
EŞİT AĞIRL : 200.750
SÖZEL : 260.600

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN193.700 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 63.68 2029 26 26 26 1

SAYISAL 127.600 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 74.89 2386 41 41 41 3

EŞİT AĞI 200.750 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 53.01 1689 13 13 13 1

SÖZEL 260.600 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 48.09 1532 18 18 18 1

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 11 3 13.25 44.17
TARİH 10 4 4 2 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 2 7 1 0.25 2.50
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 2 1 27 1.75 5.83
FİZİK 10 1 2 7 0.50 5.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 3 5 2 1.75 17.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 11 3 13.25 44.17
SOSYAL BİL 30 14 13 3 10.75 35.83
MATEMATİK 30 2 1 27 1.75 5.83
FEN BİLİML 30 4 7 19 2.25 7.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 13.25 10.75 1.75 2.25 28.00 193.700

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A b - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C b - PARAGRAFTA YAPI
22 E d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E E + İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E b - KAYAÇLAR
15 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D e - GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D b - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C d - seçme
25 A A + Olasılık
26 B B + Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HİLAL MUTLU
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 0
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 162.150
SAYISAL : 144.225
EŞİT AĞIRL : 150.875
SÖZEL : 180.800

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN162.150 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 77.87 2481 50 50 50 4

SAYISAL 144.225 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 66.51 2119 28 28 28 1

EŞİT AĞI 150.875 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 80.48 2564 62 62 62 12

SÖZEL 180.800 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 81.36 2592 77 77 77 13

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 10 10 7.50 25.00
TARİH 10 3 5 2 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 3 3 4 2.25 22.50
FELSEFE 5 2 2 1 1.50 30.00
DİN KÜLTÜR 5 0 4 1 -1.00 0.00
MATEMATİK 30 2 8 20 0.00 0.00
FİZİK 10 3 3 4 2.25 22.50
KİMYA 10 1 3 6 0.25 2.50
BİYOLOJİ 10 5 4 1 4.00 40.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 10 10 7.50 25.00
SOSYAL BİL 30 8 14 8 4.50 15.00
MATEMATİK 30 2 8 20 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 9 10 11 6.50 21.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.50 4.50 0.00 6.50 18.50 162.150

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A c - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C d - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C b - sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D D + tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C d - seçme

10 A c - Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E c - binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E a - Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D b - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A c - Magnetizma
7 C e - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D b - Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B e - Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E b - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : LEYLAKAVAK
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 268
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 162.125
SAYISAL : 109.312
EŞİT AĞIRL : 152.537
SÖZEL : 215.713

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN162.125 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 77.93 2483 51 51 51 5

SAYISAL 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 85.25 2716 76 76 76 12

EŞİT AĞI 152.537 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 79.85 2544 61 61 61 11

SÖZEL 215.713 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 69.46 2213 38 38 38 4

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 13 6 7.75 25.83
TARİH 10 4 4 2 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 1 3 6 0.25 2.50
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 3 7 -0.75 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 3 4 3 2.00 20.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 13 6 7.75 25.83
SOSYAL BİL 30 12 10 8 9.50 31.67
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 7 20 1.25 4.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.75 9.50 0.00 1.25 18.50 162.125

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C e - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C e - İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C d - ESER İÇERİK
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D D + Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B a - Dalga Hareketi
6 A e - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E b - KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : M EMİN ŞİMŞEK
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 292
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 163.650
SAYISAL : 139.238
EŞİT AĞIRL : 164.175
SÖZEL : 189.113

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN163.650 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 77.28 2462 48 48 48 3

SAYISAL 139.238 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 69.11 2202 34 34 34 2

EŞİT AĞI 164.175 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 74.61 2377 49 49 49 7

SÖZEL 189.113 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 78.88 2513 68 68 68 11

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 14 6 6.50 21.67
TARİH 10 3 7 0 1.25 12.50
COĞRAFYA 10 3 5 2 1.75 17.50
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 3 0 27 3.00 10.00
FİZİK 10 1 5 4 -0.25 0.00
KİMYA 10 2 2 6 1.50 15.00
BİYOLOJİ 10 2 2 6 1.50 15.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 14 6 6.50 21.67
SOSYAL BİL 30 11 17 2 6.75 22.50
MATEMATİK 30 3 0 27 3.00 10.00
FEN BİLİML 30 5 9 16 2.75 9.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 6.75 3.00 2.75 19.00 163.650

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D a - CÜMLEDE ANLAM
4 A d - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C e - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B d - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D D + TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D b - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E a - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C sayma
3 E E + sıralama
4 D D + tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D c - Elektrik Akımı
2 C b - GAZ BASINCI
3 B e - Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E d - Çözeltilerde Derişim
19 E E + Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MERVE TEKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 248
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 130.975
SAYISAL : 97.675
EŞİT AĞIRL : 132.588
SÖZEL : 165.838

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN130.975 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 89.17 2841 103 103 103 19

SAYISAL 97.675 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 93.60 2982 115 115 115 21

EŞİT AĞI 132.588 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 87.07 2774 88 88 88 19

SÖZEL 165.838 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 85.34 2719 94 94 94 16

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 13 8 5.75 19.17
TARİH 10 1 5 4 -0.25 0.00
COĞRAFYA 10 1 3 6 0.25 2.50
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00 80.00
MATEMATİK 30 2 12 16 -1.00 0.00
FİZİK 10 1 5 4 -0.25 0.00
KİMYA 10 0 5 5 -1.25 0.00
BİYOLOJİ 10 3 4 3 2.00 20.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 13 8 5.75 19.17
SOSYAL BİL 30 7 12 11 4.00 13.33
MATEMATİK 30 2 12 16 -1.00 0.00
FEN BİLİML 30 4 14 12 0.50 1.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.75 4.00 0 0.50 9.25 130.975

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D b - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D b - CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A d - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E b - FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E E + İSİM TAMLAMASI
29 C b - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C e - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E d - KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A d - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D D + Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D a - fonksiyonlarda işlemler
2 E E + parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A d - fonksiyon grafikleri
7 A d - polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A e - polinomlarda bölme
11 C b - polimlarda sabit terim
12 B d - polinomlarda bölme
13 D e - özdeşlikler
14 D c - Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C b - sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D b - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C b - seçme
25 A c - Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B B + fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E a - KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B d - Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D c - Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D a - Karışımların Sınıflandırılması
14 E c - Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B a - Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D c - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : METHİYE ÖNER
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 300
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 149.250
SAYISAL : 96.013
EŞİT AĞIRL : 160.850
SÖZEL : 204.075

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN149.250 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 82.89 2641 71 71 71 12

SAYISAL 96.013 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 94.32 3005 118 118 118 22

EŞİT AĞI 160.850 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 76.27 2430 53 53 53 9

SÖZEL 204.075 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 73.41 2339 48 48 48 5

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 14 3 9.50 31.67
TARİH 10 4 4 2 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 2 2 6 1.50 15.00
FELSEFE 5 2 3 0 1.25 25.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 14 3 9.50 31.67
SOSYAL BİL 30 9 12 9 6.00 20.00
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FEN BİLİML 30 0 1 29 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.50 6.00 0 0 14.75 149.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E d - METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D c - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A d - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B a - FİİLİMSİ
26 E b - FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C C + İSİM TAMLAMASI
30 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A c - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D b - GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E a - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E b - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D e - özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D b - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MİHRİBAN GÖK
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 260
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 160.850
SAYISAL : 102.662
EŞİT AĞIRL : 180.800
SÖZEL : 220.700

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN160.850 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 78.44 2499 52 52 52 6

SAYISAL 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 89.55 2853 92 92 92 17

EŞİT AĞI 180.800 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 64.97 2070 27 27 27 3

SÖZEL 220.700 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 67.48 2150 36 36 36 3

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 12 3 12.00 40.00
TARİH 10 2 5 3 0.75 7.50
COĞRAFYA 10 2 3 5 1.25 12.50
FELSEFE 5 2 2 1 1.50 30.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 2 8 -0.50 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 2 5 3 0.75 7.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 12 3 12.00 40.00
SOSYAL BİL 30 9 12 9 6.00 20.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 2 7 21 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.00 6.00 0.00 0.25 18.25 160.850

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B c - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C e - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C d - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B c - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B a - Dalga Hareketi

10 A e - Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MİZGİN TAMKAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 263
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 153.750
SAYISAL : 117.625
EŞİT AĞIRL : 144.225
SÖZEL : 190.775

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN153.750 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 81.04 2582 59 59 59 8

SAYISAL 117.625 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 80.60 2568 53 53 53 5

EŞİT AĞI 144.225 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 82.71 2635 69 69 69 16

SÖZEL 190.775 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 78.28 2494 63 63 63 10

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 10 11 6.50 21.67
TARİH 10 3 5 2 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 2 4 4 1.00 10.00
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 3 2 5 2.50 25.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 10 11 6.50 21.67
SOSYAL BİL 30 10 12 8 7.00 23.33
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 2 25 2.50 8.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 7.00 0.00 2.50 16.00 153.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A e - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A b - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B d - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D D + Din ve Sosyal Hayat
27 E b - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E a - KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MUSTAFA ŞAHİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 251
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 131.600
SAYISAL : 102.662
EŞİT AĞIRL : 147.550
SÖZEL : 162.512

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN131.600 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 88.89 2832 101 101 101 18

SAYISAL 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 89.55 2853 92 92 92 17

EŞİT AĞI 147.550 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 81.54 2598 67 67 67 15

SÖZEL 162.512 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 85.97 2739 96 96 96 18

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 10 11 6.50 21.67
TARİH 10 4 4 2 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 0 5 5 -1.25 0.00
FELSEFE 5 0 2 3 -0.50 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 1 2 27 0.50 1.67
FİZİK 10 0 1 9 -0.25 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 10 11 6.50 21.67
SOSYAL BİL 30 6 13 11 2.75 9.17
MATEMATİK 30 1 2 27 0.50 1.67
FEN BİLİML 30 0 1 29 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 2.75 0.50 0 9.50 131.600

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E b - METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A b - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D c - fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C C + fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C e - seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B d - Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NURCAN KAVAK
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 68
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 126.075
SAYISAL : 114.300
EŞİT AĞIRL : 119.287
SÖZEL : 139.238

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN126.075 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 90.46 2882 110 110 110 20

SAYISAL 114.300 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 82.64 2633 63 63 63 8

EŞİT AĞI 119.287 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 91.53 2916 104 104 104 20

SÖZEL 139.238 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 90.83 2894 119 119 119 20

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 18 5 2.50 8.33
TARİH 10 2 5 3 0.75 7.50
COĞRAFYA 10 4 6 0 2.50 25.00
FELSEFE 5 0 5 0 -1.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 1 3 26 0.25 0.83
FİZİK 10 1 5 4 -0.25 0.00
KİMYA 10 1 1 8 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 3 7 0 1.25 12.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 18 5 2.50 8.33
SOSYAL BİL 30 8 19 3 3.25 10.83
MATEMATİK 30 1 3 26 0.25 0.83
FEN BİLİML 30 5 13 12 1.75 5.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.50 3.25 0.25 1.75 7.75 126.075

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D e - YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E d - FİİLİMSİ
13 C e - İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C b - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B d - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D b - GÖLLER
13 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A e - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C e - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D b - seçme
7 E a - seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B a - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B a - Dalga Hareketi
6 A e - Magnetizma
7 C a - Elektrik Devreleri
8 E b - KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E b - Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NURŞİN AYDIN
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 121
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 186.150
SAYISAL : 125.938
EŞİT AĞIRL : 194.100
SÖZEL : 247.300

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN186.150 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 67.33 2145 31 31 31 2

SAYISAL 125.938 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 75.58 2408 43 43 43 4

EŞİT AĞI 194.100 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 57.31 1826 19 19 19 2

SÖZEL 247.300 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 55.02 1753 24 24 24 2

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 11 4 12.25 40.83
TARİH 10 3 5 2 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 2 6 2 0.50 5.00
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 2 1 27 1.75 5.83
FİZİK 10 1 2 7 0.50 5.00
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 3 5 2 1.75 17.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 11 4 12.25 40.83
SOSYAL BİL 30 13 13 4 9.75 32.50
MATEMATİK 30 2 1 27 1.75 5.83
FEN BİLİML 30 4 8 18 2.00 6.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.25 9.75 1.75 2.00 25.75 186.150

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C d - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E b - KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C d - seçme

10 A A + Olasılık
11 B B + Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A e - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E b - KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D e - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ŞEHMUS TUNÇMTB
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 624
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 110.850
SAYISAL : 105.987
EŞİT AĞIRL : 114.300
SÖZEL : 117.625

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN110.850 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 94.63 3015 128 128 128 21

SAYISAL 105.987 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 87.60 2791 86 86 86 16

EŞİT AĞI 114.300 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 93.16 2968 111 111 111 21

SÖZEL 117.625 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 94.48 3010 127 127 127 21

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 0 27 3.00 10.00
TARİH 10 0 3 7 -0.75 0.00
COĞRAFYA 10 1 2 7 0.50 5.00
FELSEFE 5 0 2 3 -0.50 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 0 4 26 -1.00 0.00
FİZİK 10 3 1 6 2.75 27.50
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 0 1 9 -0.25 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 0 27 3.00 10.00
SOSYAL BİL 30 2 10 18 -0.50 0.00
MATEMATİK 30 0 4 26 -1.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 5 22 1.75 5.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.00 0 0 1.75 3.25 110.850

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A CÜMLEDE ANLAM
5 A PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C C + İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C e - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C b - sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E d - seçme
8 A c - sıralama
9 C d - seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B c - Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C e - Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A d - Karışımların Sınıflandırılması
17 D e - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSUF GÜNDEŞ*
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 574
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 106.725
SAYISAL : 110.975
EŞİT AĞIRL : 105.987
SÖZEL : 104.325

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN106.725 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 95.45 3041 131 131 131 22

SAYISAL 110.975 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 84.21 2683 71 71 71 10

EŞİT AĞI 105.987 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 95.20 3033 122 122 122 22

SÖZEL 104.325 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 96.58 3077 133 133 133 22

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 4 13 13 0.75 2.50
TARİH 10 1 9 0 -1.25 0.00
COĞRAFYA 10 2 4 4 1.00 10.00
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00 0.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 2 5 3 0.75 7.50
KİMYA 10 1 1 8 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 4 13 13 0.75 2.50
SOSYAL BİL 30 3 13 14 -0.25 0.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 6 21 1.50 5.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0.75 0 0.00 1.50 2.00 106.725

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A c - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E b - METİN İNCELEME
12 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A d - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C e - PARAGRAFTA YAPI
22 E b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C d - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B e - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C b - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D D + TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A b - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D D + GÖLLER
18 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E d - KATI BASINCI
3 B a - Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D e - Elektrik Akımı
6 C C + GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B c - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D D + Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D b - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZEKİYE ULUÇ
SINIF/SUBE - NO  : 10/A - 246
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 144.150
SAYISAL : 109.312
EŞİT AĞIRL : 160.850
SÖZEL : 180.800

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN144.150 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 84.78 2701 80 80 80 13

SAYISAL 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 85.25 2716 76 76 76 12

EŞİT AĞI 160.850 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 76.27 2430 53 53 53 9

SÖZEL 180.800 222.517 156.978 156.978 156.978 147.775 81.36 2592 77 77 77 13

Katılım 3186 137 137 137 22

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 12 7 8.00 26.67
TARİH 10 1 6 3 -0.50 0.00
COĞRAFYA 10 3 4 3 2.00 20.00
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 2 4 24 1.00 3.33
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 1 2 7 0.50 5.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 12 7 8.00 26.67
SOSYAL BİL 30 8 16 6 4.00 13.33
MATEMATİK 30 2 4 24 1.00 3.33
FEN BİLİML 30 2 7 21 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.00 4.00 1.00 0.25 13.25 144.150

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B e - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C d - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B d - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E b - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C e - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E c - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E a - parçalı fonksiyon
3 D D + bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A e - polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C C + sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D e - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A c - Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C a - GAZ BASINCI
7 B a - Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D a - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : AŞMİN ÖNER
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 543
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 146.400
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 124.275
SÖZEL : 192.438

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN146.400 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 83.99 2676 76 76 76 11

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 90.62 2887 99 99 99 14

EŞİT AĞI 124.275 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 89.86 2863 100 100 100 11

SÖZEL 192.438 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 77.59 2472 61 61 61 7

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 13 11 2.75 9.17
TARİH 10 5 5 0 3.75 37.50
COĞRAFYA 10 4 4 2 3.00 30.00
FELSEFE 5 1 2 2 0.50 10.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FİZİK 10 0 3 7 -0.75 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 13 11 2.75 9.17
SOSYAL BİL 30 14 12 4 11.00 36.67
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FEN BİLİML 30 0 3 27 -0.75 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.75 11.00 0.75 0 13.75 146.400

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A b - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D a - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E a - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D b - CÜMLEDE ANLAM
18 A d - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C C + PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E c - FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B a - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D c - fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D c - Elektrik Akımı
6 C a - GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A c - Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BEHİCE ARAS
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 541
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 133.825
SAYISAL : 114.300
EŞİT AĞIRL : 112.638
SÖZEL : 154.200

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN133.825 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 88.32 2814 99 99 99 13

SAYISAL 114.300 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 82.64 2633 63 63 63 7

EŞİT AĞI 112.638 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 93.50 2979 113 113 113 15

SÖZEL 154.200 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 88.07 2806 105 105 105 16

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 19 4 2.25 7.50
TARİH 10 4 4 2 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 2 7 1 0.25 2.50
FELSEFE 5 0 5 0 -1.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FİZİK 10 3 1 6 2.75 27.50
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 19 4 2.25 7.50
SOSYAL BİL 30 10 17 3 5.75 19.17
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FEN BİLİML 30 3 2 25 2.50 8.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.25 5.75 0 2.50 10.00 133.825

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D b - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C b - PARAGRAFTA YAPI
22 E c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B e - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B e - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E d - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D e - TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D c - GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A d - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D e - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C d - seçme
25 A c - Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A e - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ÇELİK ELİF
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 327
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 170.925
SAYISAL : 150.875
EŞİT AĞIRL : 132.588
SÖZEL : 190.775

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN170.925 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 74.36 2369 42 42 42 4

SAYISAL 150.875 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 63.09 2010 23 23 23 1

EŞİT AĞI 132.588 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 87.07 2774 88 88 88 9

SÖZEL 190.775 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 78.28 2494 63 63 63 9

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 9 14 4.75 15.83
TARİH 10 2 7 1 0.25 2.50
COĞRAFYA 10 5 4 1 4.00 40.00
FELSEFE 5 1 1 3 0.75 15.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 2 8 20 0.00 0.00
FİZİK 10 4 3 3 3.25 32.50
KİMYA 10 1 2 7 0.50 5.00
BİYOLOJİ 10 5 5 0 3.75 37.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 9 14 4.75 15.83
SOSYAL BİL 30 12 13 5 8.75 29.17
MATEMATİK 30 2 8 20 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 10 10 10 7.50 25.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.75 8.75 0.00 7.50 21.00 170.925

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E b - İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E a - METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B c - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C * - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B a - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E c - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E b - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D c - tekrarlı sıralama
6 D c - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C b - seçme

10 A c - Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D b - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D b - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C C + GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A e - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C a - Elektrik Devreleri
11 D c - Temel Kimya Kanunları
12 D D + Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B a - Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ELİF KARDEŞ
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 249
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 146.875
SAYISAL : 102.662
EŞİT AĞIRL : 149.213
SÖZEL : 192.438

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN146.875 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 83.87 2672 75 75 75 10

SAYISAL 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 89.55 2853 92 92 92 12

EŞİT AĞI 149.213 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 81.10 2584 65 65 65 6

SÖZEL 192.438 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 77.59 2472 61 61 61 7

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 14 6 6.50 21.67
TARİH 10 5 5 0 3.75 37.50
COĞRAFYA 10 4 3 3 3.25 32.50
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 2 8 -0.50 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 14 6 6.50 21.67
SOSYAL BİL 30 11 15 4 7.25 24.17
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FEN BİLİML 30 1 6 23 -0.50 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 7.25 0.75 0 14.00 146.875

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B c - FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A d - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D D + GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E c - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E c - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A e - polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C C + sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C a - GAZ BASINCI
7 B a - Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EURKA NORA K
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 565
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 132.875
SAYISAL : 109.312
EŞİT AĞIRL : 119.287
SÖZEL : 157.525

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN132.875 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 88.61 2823 100 100 100 14

SAYISAL 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 85.25 2716 76 76 76 8

EŞİT AĞI 119.287 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 91.53 2916 104 104 104 13

SÖZEL 157.525 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 87.60 2791 102 102 102 14

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 12 12 3.00 10.00
TARİH 10 4 3 3 3.25 32.50
COĞRAFYA 10 1 5 4 -0.25 0.00
FELSEFE 5 2 3 0 1.25 25.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 1 5 24 -0.25 0.00
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 1 3 6 0.25 2.50
BİYOLOJİ 10 2 3 5 1.25 12.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 12 12 3.00 10.00
SOSYAL BİL 30 9 14 7 5.50 18.33
MATEMATİK 30 1 5 24 -0.25 0.00
FEN BİLİML 30 4 10 16 1.50 5.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.00 5.50 0 1.50 9.75 132.875

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B a - FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C b - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C C + İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A d - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E a - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D b - GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D e - TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C b - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D e - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E c - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C b - sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D c - tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A A + Olasılık
11 B Olasılık
12 E d - binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D e - fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C a - fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B c - Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C b - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C e - Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C b - Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D D + Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D a - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B e - Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : İREM NURAL
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 325
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 178.775
SAYISAL : 109.312
EŞİT AĞIRL : 175.812
SÖZEL : 248.963

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN178.775 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 70.87 2258 38 38 38 2

SAYISAL 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 85.25 2716 76 76 76 8

EŞİT AĞI 175.812 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 67.98 2166 34 34 34 2

SÖZEL 248.963 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 54.11 1724 23 23 23 2

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 3 15 11.25 37.50
TARİH 10 4 2 4 3.50 35.00
COĞRAFYA 10 0 0 10 0.00 0.00
FELSEFE 5 5 0 0 5.00 100.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 1 0 9 1.00 10.00
BİYOLOJİ 10 1 3 6 0.25 2.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 3 15 11.25 37.50
SOSYAL BİL 30 12 4 14 11.00 36.67
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 2 3 25 1.25 4.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 11.25 11.00 0.00 1.25 23.50 178.775

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E a - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C C + PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B d - FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : M SIDDIK ALTUN
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 71
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 175.875
SAYISAL : 142.562
EŞİT AĞIRL : 142.562
SÖZEL : 209.062

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN175.875 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 72.22 2301 39 39 39 3

SAYISAL 142.562 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 67.42 2148 31 31 31 2

EŞİT AĞI 142.562 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 83.11 2648 71 71 71 7

SÖZEL 209.062 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 71.53 2279 42 42 42 3

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 4 19 6.00 20.00
TARİH 10 5 2 3 4.50 45.00
COĞRAFYA 10 3 3 4 2.25 22.50
FELSEFE 5 1 1 3 0.75 15.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 30 2 7 21 0.25 0.83
FİZİK 10 4 3 3 3.25 32.50
KİMYA 10 0 4 6 -1.00 0.00
BİYOLOJİ 10 5 5 0 3.75 37.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 4 19 6.00 20.00
SOSYAL BİL 30 12 7 11 10.25 34.17
MATEMATİK 30 2 7 21 0.25 0.83
FEN BİLİML 30 9 12 9 6.00 20.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.00 10.25 0.25 6.00 22.50 175.875

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E c - İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E b - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D c - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C b - seçme

10 A c - Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D b - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D b - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C C + GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A e - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C a - Elektrik Devreleri
11 D c - Temel Kimya Kanunları
12 D e - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D e - Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ONURYARBA
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 361
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 121.375
SAYISAL : 84.375
EŞİT AĞIRL : 92.688
SÖZEL : 159.188

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN121.375 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 91.90 2928 115 115 115 16

SAYISAL 84.375 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 97.71 3113 130 130 130 18

EŞİT AĞI 92.688 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 97.90 3119 131 131 131 17

SÖZEL 159.188 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 87.01 2772 100 100 100 13

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 22 0 2.50 8.33
TARİH 10 3 7 0 1.25 12.50
COĞRAFYA 10 3 7 0 1.25 12.50
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 3 27 0 -3.75 0.00
FİZİK 10 2 8 0 0.00 0.00
KİMYA 10 3 7 0 1.25 12.50
BİYOLOJİ 10 2 8 0 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 22 0 2.50 8.33
SOSYAL BİL 30 11 19 0 6.25 20.83
MATEMATİK 30 3 27 0 -3.75 0.00
FEN BİLİML 30 7 23 0 1.25 4.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.50 6.25 0 1.25 6.25 121.375

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D b - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C a - ESER İÇERİK
10 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E d - METİN İNCELEME
12 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D c - CÜMLEDE ANLAM
18 A d - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B a - FİİLİMSİ
26 E c - FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E E + İSİM TAMLAMASI
29 C e - İSİM TAMLAMASI
30 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B a - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A c - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C e - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D e - TOPRAKLAR
14 E a - KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D D + GÖLLER
18 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E c - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C b - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C e - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D b - fonksiyonlarda işlemler
2 E a - parçalı fonksiyon
3 D e - bileşke fonksiyon
4 D e - fonksiyon grafikleri
5 C b - fonksiyonlarda işlemler
6 A c - fonksiyon grafikleri
7 A b - polinomlarda işlemler
8 D a - polinomlarda bölme
9 E b - Çarpanlara Ayırma

10 A e - polinomlarda bölme
11 C C + polimlarda sabit terim
12 B e - polinomlarda bölme
13 D b - özdeşlikler
14 D D + Çarpanlara Ayırma
15 D a - Çarpanlara Ayırma
16 C b - sayma
17 C e - sayma
18 E b - sıralama
19 D b - tekrarlı sıralama
20 D a - tekrarlı sıralama
21 D c - seçme
22 E a - seçme
23 A c - sıralama
24 C a - seçme
25 A e - Olasılık
26 B d - Olasılık
27 E E + binom açılımı
28 B a - fonksiyon çeşitleri
29 B d - fonksiyonlarda işlemler
30 A d - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C a - Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B d - Yay Dalgası
4 C a - Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C C + GAZ BASINCI
7 B a - Kütle Özkütle
8 D c - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B c - Dalga Hareketi

10 A b - Magnetizma
11 D a - Kimyasal Hesaplamalar
12 A A + Karışımların Sınıflandırılması
13 D a - Karışımların Sınıflandırılması
14 E c - Çözeltilerde Derişim
15 E E + Çözeltilerde Derişim
16 B a - Çözeltilerde Derişim
17 D c - Temel Kimya Kanunları
18 D D + Mol Kavramı
19 C e - Kimyasal Hesaplamalar
20 E d - Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : RÜMEYSA DEMİRAAŞ
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 548
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 170.600
SAYISAL : 137.575
EŞİT AĞIRL : 154.200
SÖZEL : 204.075

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN170.600 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 74.42 2371 43 43 43 5

SAYISAL 137.575 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 69.93 2228 36 36 36 4

EŞİT AĞI 154.200 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 79.25 2525 60 60 60 5

SÖZEL 204.075 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 73.41 2339 48 48 48 4

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 10 11 6.50 21.67
TARİH 10 3 6 1 1.50 15.00
COĞRAFYA 10 4 4 2 3.00 30.00
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FİZİK 10 3 6 1 1.50 15.00
KİMYA 10 1 2 7 0.50 5.00
BİYOLOJİ 10 3 4 3 2.00 20.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 10 11 6.50 21.67
SOSYAL BİL 30 12 12 6 9.00 30.00
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FEN BİLİML 30 7 12 11 4.00 13.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 9.00 1.50 4.00 21.00 170.600

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A b - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E a - METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A b - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B a - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B c - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E b - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D D + GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E c - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C C + sayma
17 C a - sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D c - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B a - Yay Dalgası
4 C C + Elektrik Devreleri
5 D b - Elektrik Akımı
6 C C + GAZ BASINCI
7 B d - Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D a - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B a - Çözeltilerde Derişim
17 D D + Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D e - Mayozu açıklar.
28 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SERAP GÜNEŞ
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 491
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 137.075
SAYISAL : 105.987
EŞİT AĞIRL : 122.612
SÖZEL : 169.163

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN137.075 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 87.16 2777 91 91 91 12

SAYISAL 105.987 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 87.60 2791 86 86 86 10

EŞİT AĞI 122.612 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 90.52 2884 101 101 101 12

SÖZEL 169.163 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 84.15 2681 89 89 89 12

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 11 12 4.25 14.17
TARİH 10 3 5 2 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 1 7 2 -0.75 0.00
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 0 4 26 -1.00 0.00
FİZİK 10 2 4 4 1.00 10.00
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 1 0 9 1.00 10.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 11 12 4.25 14.17
SOSYAL BİL 30 10 16 4 6.00 20.00
MATEMATİK 30 0 4 26 -1.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 5 22 1.75 5.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.25 6.00 0 1.75 11.00 137.075

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A PARÇADA ANLAM
6 D a - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C e - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B d - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E d - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D e - TOPRAKLAR
19 E a - KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D b - seçme
7 E seçme
8 A d - sıralama
9 C d - seçme

10 A c - Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C a - GAZ BASINCI
3 B e - Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A b - Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SULTAN ORHAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 638
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 153.050
SAYISAL : 104.325
EŞİT AĞIRL : 134.250
SÖZEL : 202.413

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN153.050 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 81.36 2592 60 60 60 6

SAYISAL 104.325 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 88.70 2826 89 89 89 11

EŞİT AĞI 134.250 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 86.25 2748 84 84 84 8

SÖZEL 202.413 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 74.14 2362 51 51 51 5

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 14 7 5.50 18.33
TARİH 10 5 4 1 4.00 40.00
COĞRAFYA 10 4 4 2 3.00 30.00
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FİZİK 10 2 2 6 1.50 15.00
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 14 7 5.50 18.33
SOSYAL BİL 30 13 13 4 9.75 32.50
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FEN BİLİML 30 2 4 24 1.00 3.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.50 9.75 0 1.00 15.75 153.050

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C b - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E d - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C a - seçme

10 A c - Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A e - Karışımların Sınıflandırılması
17 D b - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SÜPHAN ŞAHİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 617
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 129.625
SAYISAL : 102.662
EŞİT AĞIRL : 109.312
SÖZEL : 157.525

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN129.625 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 89.58 2854 106 106 106 15

SAYISAL 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 89.55 2853 92 92 92 12

EŞİT AĞI 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 94.19 3001 117 117 117 16

SÖZEL 157.525 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 87.60 2791 102 102 102 14

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 4 11 15 1.25 4.17
TARİH 10 4 6 0 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 1 3 6 0.25 2.50
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 4 11 15 1.25 4.17
SOSYAL BİL 30 10 11 9 7.25 24.17
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 1 3 26 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.25 7.25 0.00 0.25 8.75 129.625

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C a - İSİM TAMLAMASI
14 E c - İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B a - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D D + Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C e - GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B a - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ŞEHMUS ORAK
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 609
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 149.675
SAYISAL : 124.275
EŞİT AĞIRL : 132.588
SÖZEL : 175.812

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN149.675 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 82.61 2632 69 69 69 8

SAYISAL 124.275 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 76.80 2447 45 45 45 5

EŞİT AĞI 132.588 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 87.07 2774 88 88 88 9

SÖZEL 175.812 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 82.52 2629 86 86 86 11

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 21 0 3.75 12.50
TARİH 10 3 7 0 1.25 12.50
COĞRAFYA 10 2 8 0 0.00 0.00
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 2 4 24 1.00 3.33
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 4 6 0 2.50 25.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 21 0 3.75 12.50
SOSYAL BİL 30 12 18 0 7.50 25.00
MATEMATİK 30 2 4 24 1.00 3.33
FEN BİLİML 30 4 6 20 2.50 8.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.75 7.50 1.00 2.50 14.75 149.675

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E a - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A b - CÜMLEDE ANLAM
19 A b - PARÇADA ANLAM
20 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B d - FİİLİMSİ
26 E d - FİİLİMSİ
27 C b - İSİM TAMLAMASI
28 E c - İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B d - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E d - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D a - TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D D + GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E c - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A e - polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B a - polinomlarda bölme
13 D e - özdeşlikler
14 D D + Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C d - sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D D + seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D a - Mayozu açıklar.
28 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ŞÜKRAN GÜNDÜZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 286
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 111.200
SAYISAL : 97.675
EŞİT AĞIRL : 91.025
SÖZEL : 125.938

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN111.200 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 94.51 3011 127 127 127 17

SAYISAL 97.675 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 93.60 2982 115 115 115 16

EŞİT AĞI 91.025 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 98.21 3129 132 132 132 18

SÖZEL 125.938 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 93.03 2964 123 123 123 18

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 5 25 0 -1.25 0.00
TARİH 10 3 7 0 1.25 12.50
COĞRAFYA 10 2 8 0 0.00 0.00
FELSEFE 5 2 3 0 1.25 25.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 1 5 24 -0.25 0.00
FİZİK 10 1 5 4 -0.25 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 5 25 0 -1.25 0.00
SOSYAL BİL 30 10 20 0 5.00 16.67
MATEMATİK 30 1 5 24 -0.25 0.00
FEN BİLİML 30 1 5 24 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 5.00 0 0 3.25 111.200

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E c - METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D c - CÜMLEDE ANLAM
18 A b - CÜMLEDE ANLAM
19 A d - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D e - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B a - FİİLİMSİ
26 E a - FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C b - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A d - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B e - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D e - TOPRAKLAR
14 E d - KAYAÇLAR
15 A e - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C a - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D b - fonksiyonlarda işlemler
2 E E + parçalı fonksiyon
3 D b - bileşke fonksiyon
4 D e - fonksiyon grafikleri
5 C e - fonksiyonlarda işlemler
6 A e - fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E a - KATI BASINCI
3 B a - Yay Dalgası
4 C C + Elektrik Devreleri
5 D e - Elektrik Akımı
6 C e - GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : TÜLİN KAP AN
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 589
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 87.550
SAYISAL : 74.400
EŞİT AĞIRL : 81.050
SÖZEL : 102.662

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN 87.550 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 98.96 3153 136 136 136 19

SAYISAL 74.400 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 99.28 3163 137 137 137 19

EŞİT AĞI 81.050 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 99.15 3159 136 136 136 19

SÖZEL 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 96.83 3085 135 135 135 19

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 2 20 8 -3.00 0.00
TARİH 10 3 2 5 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 0 4 6 -1.00 0.00
FELSEFE 5 1 2 2 0.50 10.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 7 3 -1.75 0.00
KİMYA 10 0 6 4 -1.50 0.00
BİYOLOJİ 10 0 3 7 -0.75 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 2 20 8 -3.00 0.00
SOSYAL BİL 30 6 11 13 3.25 10.83
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 0 16 14 -4.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 3.25 0.00 0 -3.75 87.550

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A e - PARÇADA ANLAM
6 D a - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C e - PARAGRAFTA YAPI
8 E c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E b - FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E c - METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E a - KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C b - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E c - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D a - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D e - Elektrik Akımı
2 C a - GAZ BASINCI
3 B e - Kütle Özkütle
4 D a - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A b - Magnetizma
7 C d - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D b - Temel Kimya Kanunları
12 D a - Mol Kavramı
13 C d - Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D e - Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D a - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B c - Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D e - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSUF ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 47
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 206.850
SAYISAL : 139.238
EŞİT AĞIRL : 174.150
SÖZEL : 273.900

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN206.850 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 56.84 1811 18 18 18 1

SAYISAL 139.238 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 69.11 2202 34 34 34 3

EŞİT AĞI 174.150 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 69.02 2199 35 35 35 3

SÖZEL 273.900 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 41.84 1333 13 13 13 1

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 3 15 11.25 37.50
TARİH 10 6 2 2 5.50 55.00
COĞRAFYA 10 4 4 2 3.00 30.00
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 2 9 19 -0.25 0.00
FİZİK 10 4 3 3 3.25 32.50
KİMYA 10 0 4 6 -1.00 0.00
BİYOLOJİ 10 5 5 0 3.75 37.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 3 15 11.25 37.50
SOSYAL BİL 30 17 9 4 14.75 49.17
MATEMATİK 30 2 9 19 -0.25 0.00
FEN BİLİML 30 9 12 9 6.00 20.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 11.25 14.75 0 6.00 31.75 206.850

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E c - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E b - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D c - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C b - seçme

10 A c - Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A b - fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C e - fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D b - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D b - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C C + GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A e - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C a - Elektrik Devreleri
11 D c - Temel Kimya Kanunları
12 D e - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D e - Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSUF EKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 533
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 148.350
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 164.175
SÖZEL : 197.425

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN148.350 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 83.24 2652 74 74 74 9

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 90.62 2887 99 99 99 14

EŞİT AĞI 164.175 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 74.61 2377 49 49 49 4

SÖZEL 197.425 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 75.96 2420 57 57 57 6

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 10 8 9.50 31.67
TARİH 10 2 5 3 0.75 7.50
COĞRAFYA 10 0 5 5 -1.25 0.00
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 10 8 9.50 31.67
SOSYAL BİL 30 8 12 10 5.00 16.67
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 0 0 30 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.50 5.00 0.00 0.00 14.50 148.350

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C C + PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D e - TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZEHRA ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 530
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 152.375
SAYISAL : 115.963
EŞİT AĞIRL : 179.137
SÖZEL : 190.775

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN152.375 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 81.67 2602 64 64 64 7

SAYISAL 115.963 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 81.39 2593 57 57 57 6

EŞİT AĞI 179.137 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 66.29 2112 31 31 31 1

SÖZEL 190.775 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 78.28 2494 63 63 63 9

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 14 4 8.50 28.33
TARİH 10 2 5 3 0.75 7.50
COĞRAFYA 10 0 5 5 -1.25 0.00
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 4 3 23 3.25 10.83
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 4 6 -1.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 14 4 8.50 28.33
SOSYAL BİL 30 8 12 10 5.00 16.67
MATEMATİK 30 4 3 23 3.25 10.83
FEN BİLİML 30 0 4 26 -1.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.50 5.00 3.25 0 15.75 152.375

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C C + PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C d - ESER İÇERİK
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D e - TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C C + sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D b - tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A c - Olasılık
11 B B + Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D e - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZEYNEP DEMİR
SINIF/SUBE - NO  : 10/B - 326
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 110.825
SAYISAL : 91.025
EŞİT AĞIRL : 115.963
SÖZEL : 132.588

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN110.825 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 94.66 3016 129 129 129 18

SAYISAL 91.025 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 96.08 3061 121 121 121 17

EŞİT AĞI 115.963 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 92.81 2957 109 109 109 14

SÖZEL 132.588 222.517 156.978 156.978 156.978 145.479 91.90 2928 122 122 122 17

Katılım 3186 137 137 137 19

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 9 15 3.75 12.50
TARİH 10 2 4 4 1.00 10.00
COĞRAFYA 10 1 4 5 0.00 0.00
FELSEFE 5 2 3 0 1.25 25.00
DİN KÜLTÜR 5 0 5 0 -1.25 0.00
MATEMATİK 30 2 14 14 -1.50 0.00
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 1 4 5 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 4 5 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 9 15 3.75 12.50
SOSYAL BİL 30 5 16 9 1.00 3.33
MATEMATİK 30 2 14 14 -1.50 0.00
FEN BİLİML 30 3 12 15 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.75 1.00 0 0.00 3.25 110.825

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARÇADA ANLAM
6 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B c - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D b - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D b - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C e - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E a - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C b - sayma
3 E * - sıralama
4 D b - tekrarlı sıralama
5 D a - tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E d - seçme
8 A c - sıralama
9 C d - seçme

10 A c - Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E a - binom açılımı
13 B c - fonksiyon çeşitleri
14 B e - fonksiyonlarda işlemler
15 A A + fonksiyonlarda işlemler
16 D a - fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C d - GAZ BASINCI
3 B c - Kütle Özkütle
4 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D D + Temel Kimya Kanunları
12 D e - Mol Kavramı
13 C a - Kimyasal Hesaplamalar
14 E c - Tepkime türleri
15 D a - Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ABDÜSSELAM YILDIZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 575
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 131.300
SAYISAL : 115.963
EŞİT AĞIRL : 110.975
SÖZEL : 147.550

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN131.300 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 89.05 2837 102 102 102 18

SAYISAL 115.963 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 81.39 2593 57 57 57 9

EŞİT AĞI 110.975 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 93.91 2992 116 116 116 21

SÖZEL 147.550 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 89.30 2845 113 113 113 21

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 12 12 3.00 10.00
TARİH 10 4 3 3 3.25 32.50
COĞRAFYA 10 2 2 6 1.50 15.00
FELSEFE 5 0 4 1 -1.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 0 6 24 -1.50 0.00
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 1 0 9 1.00 10.00
BİYOLOJİ 10 4 5 1 2.75 27.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 12 12 3.00 10.00
SOSYAL BİL 30 7 12 11 4.00 13.33
MATEMATİK 30 0 6 24 -1.50 0.00
FEN BİLİML 30 6 9 15 3.75 12.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.00 4.00 0 3.75 9.25 131.300

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A e - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C e - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E b - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D c - GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A d - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D e - fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B d - polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D a - Çarpanlara Ayırma
15 D b - Çarpanlara Ayırma
16 C b - sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C b - seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C e - Elektrik Devreleri
5 D e - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B c - Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B B + Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D e - Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BARIŞ YESARİ
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 1
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 104.125
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 109.312
SÖZEL : 109.312

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN104.125 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 96.17 3064 133 133 133 26

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 90.62 2887 99 99 99 18

EŞİT AĞI 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 94.19 3001 117 117 117 22

SÖZEL 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 95.95 3057 132 132 132 26

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 23 0 1.25 4.17
TARİH 10 0 0 10 0.00 0.00
COĞRAFYA 10 0 0 10 0.00 0.00
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00 0.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 23 0 1.25 4.17
SOSYAL BİL 30 0 0 30 0.00 0.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 0 0 30 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.25 0.00 0.00 0.00 1.25 104.125

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D b - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C a - ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E c - METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D a - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C b - PARAGRAFTA YAPI
22 E c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D e - YAZIM KURALLARI
24 C b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B d - FİİLİMSİ
26 E b - FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BÜŞRA KIZMAZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 572
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 148.450
SAYISAL : 120.950
EŞİT AĞIRL : 157.525
SÖZEL : 177.475

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN148.450 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 83.21 2651 73 73 73 13

SAYISAL 120.950 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 78.37 2497 47 47 47 6

EŞİT AĞI 157.525 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 77.97 2484 57 57 57 9

SÖZEL 177.475 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 82.17 2618 82 82 82 14

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 11 9 7.25 24.17
TARİH 10 4 3 3 3.25 32.50
COĞRAFYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
FELSEFE 5 2 2 1 1.50 30.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 2 3 25 1.25 4.17
FİZİK 10 2 3 5 1.25 12.50
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 1 1 8 0.75 7.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 11 9 7.25 24.17
SOSYAL BİL 30 7 11 12 4.25 14.17
MATEMATİK 30 2 3 25 1.25 4.17
FEN BİLİML 30 3 5 22 1.75 5.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.25 4.25 1.25 1.75 14.50 148.450

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C e - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C C + sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D b - tekrarlı sıralama
6 D b - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C a - seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D c - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B e - Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : DELİL GÜLMEZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 183
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 209.175
SAYISAL : 104.325
EŞİT AĞIRL : 189.113
SÖZEL : 313.800

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN209.175 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 55.62 1772 15 15 15 2

SAYISAL 104.325 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 88.70 2826 89 89 89 16

EŞİT AĞI 189.113 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 60.23 1919 22 22 22 4

SÖZEL 313.800 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 22.13 705 1 1 1 1

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 6 10 12.50 41.67
TARİH 10 8 1 1 7.75 77.50
COĞRAFYA 10 8 2 0 7.50 75.00
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FİZİK 10 0 1 9 -0.25 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 6 10 12.50 41.67
SOSYAL BİL 30 21 6 3 19.50 65.00
MATEMATİK 30 1 1 28 0.75 2.50
FEN BİLİML 30 0 1 29 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.50 19.50 0.75 0 32.50 209.175

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B a - FİİLİMSİ
26 E b - FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A e - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D a - TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D D + GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D e - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E E + seçme
23 A sıralama
24 C b - seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ERCAN DOĞAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 583
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 75.850
SAYISAL : 87.700
EŞİT AĞIRL : 67.750
SÖZEL : 66.088

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN 75.850 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 99.81 3180 137 137 137 28

SAYISAL 87.700 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 97.18 3096 126 126 126 27

EŞİT AĞI 67.750 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 99.72 3177 137 137 137 28

SÖZEL 66.088 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 99.81 3180 137 137 137 28

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 1 15 14 -2.75 0.00
TARİH 10 2 7 1 0.25 2.50
COĞRAFYA 10 1 9 0 -1.25 0.00
FELSEFE 5 0 4 1 -1.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 2 3 -0.50 0.00
MATEMATİK 30 1 13 16 -2.25 0.00
FİZİK 10 0 5 5 -1.25 0.00
KİMYA 10 2 5 3 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 1 1 8 0.75 7.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 1 15 14 -2.75 0.00
SOSYAL BİL 30 3 22 5 -2.50 0.00
MATEMATİK 30 1 13 16 -2.25 0.00
FEN BİLİML 30 3 11 16 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 0 0 0.25 -7.25 75.850

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A CÜMLEDE ANLAM
5 A d - PARÇADA ANLAM
6 D a - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D e - YAZIM KURALLARI
10 C d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A b - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C a - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E a - METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C a - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E b - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E c - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A c - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A b - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E b - Din ve Aile
28 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C e - sayma
2 C b - sayma
3 E b - sıralama
4 D b - tekrarlı sıralama
5 D a - tekrarlı sıralama
6 D a - seçme
7 E b - seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B B + Olasılık
12 E binom açılımı
13 B e - fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A c - fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D c - bileşke fonksiyon
19 D a - fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A d - fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C a - polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C e - GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C b - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B e - Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D c - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E b - Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A d - Karışımların Sınıflandırılması
17 D e - Karışımların Sınıflandırılması
18 E a - Çözeltilerde Derişim
19 E E + Çözeltilerde Derişim
20 B B + Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FARİS KESKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 549
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 183.775
SAYISAL : 119.287
EŞİT AĞIRL : 125.938
SÖZEL : 247.300

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN183.775 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 68.61 2186 33 33 33 7

SAYISAL 119.287 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 79.66 2538 51 51 51 7

EŞİT AĞI 125.938 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 89.11 2839 97 97 97 16

SÖZEL 247.300 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 55.02 1753 24 24 24 7

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 20 0 5.00 16.67
TARİH 10 8 2 0 7.50 75.00
COĞRAFYA 10 5 4 1 4.00 40.00
FELSEFE 5 3 1 1 2.75 55.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 30 5 25 0 -1.25 0.00
FİZİK 10 3 3 4 2.25 22.50
KİMYA 10 1 2 7 0.50 5.00
BİYOLOJİ 10 2 3 5 1.25 12.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 20 0 5.00 16.67
SOSYAL BİL 30 19 8 3 17.00 56.67
MATEMATİK 30 5 25 0 -1.25 0.00
FEN BİLİML 30 6 8 16 4.00 13.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.00 17.00 0 4.00 24.75 183.775

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARÇADA ANLAM
6 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D e - YAZIM KURALLARI
10 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E d - FİİLİMSİ
13 C a - İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D a - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E a - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D D + Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C d - sayma
2 C a - sayma
3 E b - sıralama
4 D D + tekrarlı sıralama
5 D e - tekrarlı sıralama
6 D c - seçme
7 E c - seçme
8 A c - sıralama
9 C C + seçme

10 A c - Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E a - binom açılımı
13 B a - fonksiyon çeşitleri
14 B a - fonksiyonlarda işlemler
15 A A + fonksiyonlarda işlemler
16 D e - fonksiyonlarda işlemler
17 E a - parçalı fonksiyon
18 D D + bileşke fonksiyon
19 D D + fonksiyon grafikleri
20 C d - fonksiyonlarda işlemler
21 A b - fonksiyon grafikleri
22 A b - polinomlarda işlemler
23 D b - polinomlarda bölme
24 E b - Çarpanlara Ayırma
25 A b - polinomlarda bölme
26 C e - polimlarda sabit terim
27 B e - polinomlarda bölme
28 D e - özdeşlikler
29 D e - Çarpanlara Ayırma
30 D e - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A e - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E b - KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C C + Elektrik Devreleri
11 D e - Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E c - Çözeltilerde Derişim
19 E E + Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FATİH KORKUT
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 333
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 89.225
SAYISAL : 104.325
EŞİT AĞIRL : 82.713
SÖZEL : 76.062

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN 89.225 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 98.68 3144 135 135 135 27

SAYISAL 104.325 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 88.70 2826 89 89 89 16

EŞİT AĞI 82.713 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 99.09 3157 134 134 134 27

SÖZEL 76.062 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 99.25 3162 136 136 136 27

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 24 3 -3.00 0.00
TARİH 10 2 7 1 0.25 2.50
COĞRAFYA 10 1 9 0 -1.25 0.00
FELSEFE 5 2 3 0 1.25 25.00
DİN KÜLTÜR 5 0 4 1 -1.00 0.00
MATEMATİK 30 2 7 21 0.25 0.83
FİZİK 10 3 7 0 1.25 12.50
KİMYA 10 0 8 2 -2.00 0.00
BİYOLOJİ 10 2 4 4 1.00 10.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 24 3 -3.00 0.00
SOSYAL BİL 30 5 23 2 -0.75 0.00
MATEMATİK 30 2 7 21 0.25 0.83
FEN BİLİML 30 5 19 6 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 0 0.25 0.25 -3.25 89.225

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A e - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A b - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C b - ESER İÇERİK
10 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A b - PARÇADA ANLAM
20 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B d - FİİLİMSİ
26 E d - FİİLİMSİ
27 C b - İSİM TAMLAMASI
28 E c - İSİM TAMLAMASI
29 C b - İSİM TAMLAMASI
30 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C d - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A d - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D a - TOPRAKLAR
14 E b - KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C a - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D b - GÖLLER
18 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C b - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E a - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D c - fonksiyonlarda işlemler
2 E d - parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A b - fonksiyon grafikleri
7 A c - polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C C + polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D a - Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C b - sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D D + tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E c - seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C d - Elektrik Devreleri
5 D c - Elektrik Akımı
6 C e - GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D c - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B B + Dalga Hareketi

10 A e - Magnetizma
11 D a - Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D c - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E d - Çözeltilerde Derişim
16 B a - Çözeltilerde Derişim
17 D b - Temel Kimya Kanunları
18 D b - Mol Kavramı
19 C a - Kimyasal Hesaplamalar
20 E a - Tepkime türleri
21 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D a - Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FEYZİ KORKUT
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 377
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 130.350
SAYISAL : 99.338
EŞİT AĞIRL : 117.625
SÖZEL : 162.512

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN130.350 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 89.36 2847 105 105 105 19

SAYISAL 99.338 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 92.56 2949 112 112 112 23

EŞİT AĞI 117.625 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 92.09 2934 107 107 107 18

SÖZEL 162.512 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 85.97 2739 96 96 96 15

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 5 13 12 1.75 5.83
TARİH 10 4 6 0 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 3 7 0 1.25 12.50
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 2 5 23 0.75 2.50
FİZİK 10 0 2 8 -0.50 0.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 1 3 6 0.25 2.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 5 13 12 1.75 5.83
SOSYAL BİL 30 11 14 5 7.50 25.00
MATEMATİK 30 2 5 23 0.75 2.50
FEN BİLİML 30 1 8 21 -1.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.75 7.50 0.75 0 9.00 130.350

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D b - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D a - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A c - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E b - FİİLİMSİ
27 C b - İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B * - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D e - GÖLLER
18 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C a - sayma
17 C C + sayma
18 E b - sıralama
19 D b - tekrarlı sıralama
20 D b - tekrarlı sıralama
21 D e - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C C + seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A b - Magnetizma
11 D b - Kimyasal Hesaplamalar
12 A b - Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FURKAN KIZAR
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 557
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 135.125
SAYISAL : 110.975
EŞİT AĞIRL : 139.238
SÖZEL : 160.850

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN135.125 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 87.88 2800 95 95 95 16

SAYISAL 110.975 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 84.21 2683 71 71 71 13

EŞİT AĞI 139.238 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 84.34 2687 78 78 78 12

SÖZEL 160.850 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 86.44 2754 98 98 98 16

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 16 4 6.00 20.00
TARİH 10 4 6 0 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 0 4 6 -1.00 0.00
FELSEFE 5 2 2 1 1.50 30.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 1 0 9 1.00 10.00
BİYOLOJİ 10 2 5 3 0.75 7.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 16 4 6.00 20.00
SOSYAL BİL 30 7 16 7 3.00 10.00
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FEN BİLİML 30 3 5 22 1.75 5.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.00 3.00 0 1.75 10.50 135.125

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A e - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B d - FİİLİMSİ
12 E c - FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C e - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A b - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A c - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E b - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C e - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D b - bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D c - Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HAMZA AYDIN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 901
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 244.850
SAYISAL : 205.738
EŞİT AĞIRL : 190.775
SÖZEL : 282.212

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN244.850 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 37.29 1188 2 2 2 1

SAYISAL 205.738 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 36.94 1177 4 4 4 1

EŞİT AĞI 190.775 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 59.32 1890 21 21 21 3

SÖZEL 282.212 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 37.79 1204 10 10 10 3

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 14 2 10.50 35.00
TARİH 10 6 4 0 5.00 50.00
COĞRAFYA 10 5 3 2 4.25 42.50
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 7 16 7 3.00 10.00
FİZİK 10 7 2 1 6.50 65.00
KİMYA 10 3 4 3 2.00 20.00
BİYOLOJİ 10 5 3 2 4.25 42.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 14 2 10.50 35.00
SOSYAL BİL 30 19 9 2 16.75 55.83
MATEMATİK 30 7 16 7 3.00 10.00
FEN BİLİML 30 15 9 6 12.75 42.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.50 16.75 3.00 12.75 43.00 244.850

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C C + PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C e - İSİM TAMLAMASI
16 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D e - tekrarlı sıralama
6 D c - seçme
7 E a - seçme
8 A sıralama
9 C a - seçme

10 A c - Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E E + binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A b - fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E E + parçalı fonksiyon
18 D D + bileşke fonksiyon
19 D c - fonksiyon grafikleri
20 C e - fonksiyonlarda işlemler
21 A c - fonksiyon grafikleri
22 A c - polinomlarda işlemler
23 D D + polinomlarda bölme
24 E E + Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B d - polinomlarda bölme
28 D c - özdeşlikler
29 D a - Çarpanlara Ayırma
30 D b - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C C + GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D a - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C a - Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D D + Temel Kimya Kanunları
12 D c - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D c - Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E b - Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B B + Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HEDİYE TEKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 581
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 104.900
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 114.300
SÖZEL : 110.975

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN104.900 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 95.98 3058 132 132 132 25

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 90.62 2887 99 99 99 18

EŞİT AĞI 114.300 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 93.16 2968 111 111 111 20

SÖZEL 110.975 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 95.73 3050 130 130 130 25

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 21 3 0.75 2.50
TARİH 10 2 6 2 0.50 5.00
COĞRAFYA 10 2 7 1 0.25 2.50
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 2 3 25 1.25 4.17
FİZİK 10 0 4 6 -1.00 0.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 2 6 2 0.50 5.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 21 3 0.75 2.50
SOSYAL BİL 30 6 21 3 0.75 2.50
MATEMATİK 30 2 3 25 1.25 4.17
FEN BİLİML 30 2 13 15 -1.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0.75 0.75 1.25 0 1.50 104.900

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D c - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A e - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C e - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C b - İSİM TAMLAMASI
14 E E + İSİM TAMLAMASI
15 C e - İSİM TAMLAMASI
16 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A e - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E d - METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B e - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C a - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D b - GÖLLER
13 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D D + TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A c - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C b - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E a - Din ve Aile
28 C b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C b - sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C C + seçme

10 A c - Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D D + özdeşlikler
29 D a - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D b - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B a - Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B e - Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D a - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B d - Çözeltilerde Derişim
21 D e - Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E a - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HİCRET USLU
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 582
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 118.250
SAYISAL : 84.375
EŞİT AĞIRL : 130.925
SÖZEL : 154.200

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN118.250 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 92.88 2959 119 119 119 23

SAYISAL 84.375 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 97.71 3113 130 130 130 28

EŞİT AĞI 130.925 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 87.51 2788 93 93 93 15

SÖZEL 154.200 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 88.07 2806 105 105 105 18

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 14 8 4.50 15.00
TARİH 10 3 2 5 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 1 6 3 -0.50 0.00
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 4 6 -1.00 0.00
KİMYA 10 0 4 6 -1.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 6 3 -0.50 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 14 8 4.50 15.00
SOSYAL BİL 30 6 10 14 3.50 11.67
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 1 14 15 -2.50 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.50 3.50 0.00 0 5.50 118.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A e - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A d - PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B d - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D e - GÖLLER
18 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D a - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A e - Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D b - Mol Kavramı
19 C e - Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : İBRAHİM KORKUT
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 233
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 144.750
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 120.950
SÖZEL : 189.113

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN144.750 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 84.56 2694 78 78 78 14

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 90.62 2887 99 99 99 18

EŞİT AĞI 120.950 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 90.90 2896 103 103 103 17

SÖZEL 189.113 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 78.88 2513 68 68 68 12

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 5 6 19 3.50 11.67
TARİH 10 6 2 2 5.50 55.00
COĞRAFYA 10 3 1 6 2.75 27.50
FELSEFE 5 1 3 1 0.25 5.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FİZİK 10 0 1 9 -0.25 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 2 5 3 0.75 7.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 5 6 19 3.50 11.67
SOSYAL BİL 30 12 9 9 9.75 32.50
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FEN BİLİML 30 2 6 22 0.50 1.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.50 9.75 0 0.50 13.25 144.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D e - YAZIM KURALLARI
24 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E d - FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E c - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D e - fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B c - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D a - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : İSMAİLTUNC
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 584
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 123.950
SAYISAL : 99.338
EŞİT AĞIRL : 91.025
SÖZEL : 149.213

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN123.950 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 91.40 2912 113 113 113 22

SAYISAL 99.338 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 92.56 2949 112 112 112 23

EŞİT AĞI 91.025 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 98.21 3129 132 132 132 26

SÖZEL 149.213 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 89.08 2838 110 110 110 20

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 14 13 -0.50 0.00
TARİH 10 4 5 1 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 4 3 3 3.25 32.50
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 2 12 16 -1.00 0.00
FİZİK 10 2 3 5 1.25 12.50
KİMYA 10 1 1 8 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 0 5 5 -1.25 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 14 13 -0.50 0.00
SOSYAL BİL 30 11 13 6 7.75 25.83
MATEMATİK 30 2 12 16 -1.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 9 18 0.75 2.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 7.75 0 0.75 7.00 123.950

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A e - CÜMLEDE ANLAM
19 A c - PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E c - İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D c - fonksiyonlarda işlemler
2 E E + parçalı fonksiyon
3 D e - bileşke fonksiyon
4 D c - fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A b - fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D a - Çarpanlara Ayırma
15 D b - Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D c - seçme
22 E a - seçme
23 A sıralama
24 C a - seçme
25 A c - Olasılık
26 B c - Olasılık
27 E E + binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A b - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + Elektrik Devreleri
2 E c - KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D D + Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D b - Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : KADİR KAVAK
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 207
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 158.175
SAYISAL : 114.300
EŞİT AĞIRL : 189.113
SÖZEL : 204.075

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN158.175 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 79.50 2533 54 54 54 10

SAYISAL 114.300 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 82.64 2633 63 63 63 11

EŞİT AĞI 189.113 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 60.23 1919 22 22 22 4

SÖZEL 204.075 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 73.41 2339 48 48 48 10

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 11 4 12.25 40.83
TARİH 10 2 7 1 0.25 2.50
COĞRAFYA 10 4 5 1 2.75 27.50
FELSEFE 5 1 3 1 0.25 5.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 3 8 19 1.00 3.33
FİZİK 10 0 2 8 -0.50 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 2 2 6 1.50 15.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 11 4 12.25 40.83
SOSYAL BİL 30 8 19 3 3.25 10.83
MATEMATİK 30 3 8 19 1.00 3.33
FEN BİLİML 30 2 4 24 1.00 3.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.25 3.25 1.00 1.00 17.50 158.175

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D a - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D a - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B e - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C d - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D a - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A d - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C b - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C b - sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D e - tekrarlı sıralama
6 D b - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C d - seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D D + fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A e - fonksiyon grafikleri
22 A A + polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D a - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D b - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D c - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C a - Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MEHMET SOYUTEMİZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 352
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 203.825
SAYISAL : 107.650
EŞİT AĞIRL : 205.738
SÖZEL : 300.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN203.825 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 58.82 1874 21 21 21 4

SAYISAL 107.650 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 86.41 2753 83 83 83 15

EŞİT AĞI 205.738 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 50.31 1603 9 9 9 2

SÖZEL 300.500 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 28.28 901 3 3 3 2

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 17 9 4 14.75 49.17
TARİH 10 5 3 2 4.25 42.50
COĞRAFYA 10 5 2 3 4.50 45.00
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 30 3 8 19 1.00 3.33
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 17 9 4 14.75 49.17
SOSYAL BİL 30 17 7 6 15.25 50.83
MATEMATİK 30 3 8 19 1.00 3.33
FEN BİLİML 30 0 0 30 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 14.75 15.25 1.00 0.00 31.00 203.825

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D b - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C a - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D D + bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A e - fonksiyon grafikleri
7 A A + polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D a - özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D b - Çarpanlara Ayırma
16 C b - sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D b - tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C d - seçme
25 A c - Olasılık
26 B c - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MERYE M
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 551
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 164.300
SAYISAL : 97.675
EŞİT AĞIRL : 177.475
SÖZEL : 232.338

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN164.300 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 76.99 2453 47 47 47 8

SAYISAL 97.675 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 93.60 2982 115 115 115 25

EŞİT AĞI 177.475 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 67.29 2144 33 33 33 6

SÖZEL 232.338 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 62.46 1990 31 31 31 8

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 13 1 12.75 42.50
TARİH 10 2 8 0 0.00 0.00
COĞRAFYA 10 5 3 2 4.25 42.50
FELSEFE 5 1 3 1 0.25 5.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 0 5 25 -1.25 0.00
FİZİK 10 3 5 2 1.75 17.50
KİMYA 10 0 4 6 -1.00 0.00
BİYOLOJİ 10 2 8 0 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 13 1 12.75 42.50
SOSYAL BİL 30 11 16 3 7.00 23.33
MATEMATİK 30 0 5 25 -1.25 0.00
FEN BİLİML 30 5 17 8 0.75 2.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.75 7.00 0 0.75 19.25 164.300

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C a - İSİM TAMLAMASI
28 E c - İSİM TAMLAMASI
29 C e - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B a - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D D + TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A b - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D a - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D a - fonksiyonlarda işlemler
2 E d - parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A b - polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C b - sayma
17 C d - sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - Elektrik Devreleri
2 E c - KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D a - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B d - Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B c - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E a - Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D e - Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NEFİSE KAPLAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 564
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 152.925
SAYISAL : 96.013
EŞİT AĞIRL : 142.562
SÖZEL : 210.725

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN152.925 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 81.48 2596 61 61 61 11

SAYISAL 96.013 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 94.32 3005 118 118 118 26

EŞİT AĞI 142.562 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 83.11 2648 71 71 71 10

SÖZEL 210.725 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 71.00 2262 41 41 41 9

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 11 9 7.25 24.17
TARİH 10 4 3 3 3.25 32.50
COĞRAFYA 10 4 5 1 2.75 27.50
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 0 4 26 -1.00 0.00
FİZİK 10 0 5 5 -1.25 0.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 3 3 4 2.25 22.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 11 9 7.25 24.17
SOSYAL BİL 30 12 11 7 9.25 30.83
MATEMATİK 30 0 4 26 -1.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 11 16 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.25 9.25 0 0.25 15.75 152.925

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E E + İSİM TAMLAMASI
15 C e - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A b - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D c - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A c - Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C d - fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A c - polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D c - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B c - Kütle Özkütle
4 D a - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E c - KATI BASINCI
9 B e - Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A b - Karışımların Sınıflandırılması
17 D b - Karışımların Sınıflandırılması
18 E b - Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NESRİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 561
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 205.225
SAYISAL : 144.225
EŞİT AĞIRL : 225.688
SÖZEL : 267.250

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN205.225 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 57.88 1844 19 19 19 3

SAYISAL 144.225 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 66.51 2119 28 28 28 2

EŞİT AĞI 225.688 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 39.42 1256 6 6 6 1

SÖZEL 267.250 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 44.92 1431 15 15 15 4

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 18 12 0 15.00 50.00
TARİH 10 3 7 0 1.25 12.50
COĞRAFYA 10 7 3 0 6.25 62.50
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 4 1 25 3.75 12.50
FİZİK 10 3 4 3 2.00 20.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 3 6 1 1.50 15.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 18 12 0 15.00 50.00
SOSYAL BİL 30 14 16 0 10.00 33.33
MATEMATİK 30 4 1 25 3.75 12.50
FEN BİLİML 30 6 13 11 2.75 9.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 15.00 10.00 3.75 2.75 31.50 205.225

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E c - İSİM TAMLAMASI
29 C C + İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C a - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A e - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D D + TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D D + GÖLLER
18 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A b - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D e - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D D + bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D D + polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C C + sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A c - Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - Elektrik Devreleri
2 E d - KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B d - Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B c - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B c - Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NEŞENUR ÇETİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 568
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 162.425
SAYISAL : 134.250
EŞİT AĞIRL : 132.588
SÖZEL : 190.775

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN162.425 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 77.81 2479 49 49 49 9

SAYISAL 134.250 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 71.59 2281 37 37 37 4

EŞİT AĞI 132.588 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 87.07 2774 88 88 88 14

SÖZEL 190.775 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 78.28 2494 63 63 63 11

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 17 4 4.75 15.83
TARİH 10 2 6 2 0.50 5.00
COĞRAFYA 10 4 3 3 3.25 32.50
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 2 8 20 0.00 0.00
FİZİK 10 3 5 2 1.75 17.50
KİMYA 10 1 3 6 0.25 2.50
BİYOLOJİ 10 4 4 2 3.00 30.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 17 4 4.75 15.83
SOSYAL BİL 30 12 13 5 8.75 29.17
MATEMATİK 30 2 8 20 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 8 12 10 5.00 16.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.75 8.75 0.00 5.00 18.50 162.425

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D a - CÜMLEDE ANLAM
18 A e - CÜMLEDE ANLAM
19 A PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E c - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C d - polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D b - özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D a - Çarpanlara Ayırma
16 C b - sayma
17 C a - sayma
18 E sıralama
19 D D + tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D b - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C C + seçme
25 A c - Olasılık
26 B c - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D a - Elektrik Akımı
6 C C + GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A e - Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B d - Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D c - Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ÖMER GÜLEN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 563
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 135.575
SAYISAL : 110.975
EŞİT AĞIRL : 109.312
SÖZEL : 160.850

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN135.575 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 87.66 2793 94 94 94 15

SAYISAL 110.975 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 84.21 2683 71 71 71 13

EŞİT AĞI 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 94.19 3001 117 117 117 22

SÖZEL 160.850 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 86.44 2754 98 98 98 16

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 4 11 15 1.25 4.17
TARİH 10 5 5 0 3.75 37.50
COĞRAFYA 10 2 7 1 0.25 2.50
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 3 6 1 1.50 15.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 4 11 15 1.25 4.17
SOSYAL BİL 30 12 17 1 7.75 25.83
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 6 21 1.50 5.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.25 7.75 0.00 1.50 10.50 135.575

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E d - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D e - TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D c - Mayozu açıklar.
22 A e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SAVAŞ YESARİ
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 2
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 108.500
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 101.000
SÖZEL : 117.625

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN108.500 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 95.13 3031 130 130 130 24

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 90.62 2887 99 99 99 18

EŞİT AĞI 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 96.14 3063 125 125 125 25

SÖZEL 117.625 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 94.48 3010 127 127 127 24

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 0 0 30 0.00 0.00
TARİH 10 4 6 0 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 0 0 10 0.00 0.00
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00 0.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 0 0 30 0.00 0.00
SOSYAL BİL 30 4 6 20 2.50 8.33
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 0 0 30 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0.00 2.50 0.00 0.00 2.50 108.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B d - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SEYRAN KAYA
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 580
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 128.875
SAYISAL : 115.963
EŞİT AĞIRL : 102.662
SÖZEL : 142.562

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN128.875 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 89.96 2866 107 107 107 20

SAYISAL 115.963 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 81.39 2593 57 57 57 9

EŞİT AĞI 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 95.86 3054 123 123 123 24

SÖZEL 142.562 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 90.18 2873 116 116 116 22

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 22 1 1.50 5.00
TARİH 10 4 4 2 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 2 8 0 0.00 0.00
FELSEFE 5 1 2 2 0.50 10.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 0 5 25 -1.25 0.00
FİZİK 10 3 3 4 2.25 22.50
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 3 5 2 1.75 17.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 22 1 1.50 5.00
SOSYAL BİL 30 9 17 4 4.75 15.83
MATEMATİK 30 0 5 25 -1.25 0.00
FEN BİLİML 30 6 10 14 3.50 11.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.50 4.75 0 3.50 8.50 128.875

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARÇADA ANLAM
6 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B d - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A c - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A e - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E d - METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A e - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E a - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E c - sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D b - tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C b - seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D b - fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D c - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C b - GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D c - Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D a - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D a - Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ŞEYMA KESEN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 570
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 134.350
SAYISAL : 144.225
EŞİT AĞIRL : 134.250
SÖZEL : 125.938

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN134.350 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 88.10 2807 98 98 98 17

SAYISAL 144.225 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 66.51 2119 28 28 28 2

EŞİT AĞI 134.250 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 86.25 2748 84 84 84 13

SÖZEL 125.938 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 93.03 2964 123 123 123 23

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 17 7 1.75 5.83
TARİH 10 2 8 0 0.00 0.00
COĞRAFYA 10 3 6 1 1.50 15.00
FELSEFE 5 1 3 1 0.25 5.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 4 3 23 3.25 10.83
FİZİK 10 2 5 3 0.75 7.50
KİMYA 10 0 5 5 -1.25 0.00
BİYOLOJİ 10 4 1 5 3.75 37.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 17 7 1.75 5.83
SOSYAL BİL 30 7 20 3 2.00 6.67
MATEMATİK 30 4 3 23 3.25 10.83
FEN BİLİML 30 6 11 13 3.25 10.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.75 2.00 3.25 3.25 10.25 134.350

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A d - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D a - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A b - CÜMLEDE ANLAM
19 A d - PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B e - FİİLİMSİ
26 E d - FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B e - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E d - KAYAÇLAR
15 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D e - GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E c - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C e - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D a - fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A A + fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D c - polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D a - Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C C + sayma
17 C C + sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C C + seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D c - Elektrik Akımı
6 C b - GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E c - Çözeltilerde Derişim
15 E d - Çözeltilerde Derişim
16 B d - Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D a - Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ÜMİT ERDEM
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 569
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 194.950
SAYISAL : 127.600
EŞİT AĞIRL : 174.150
SÖZEL : 262.263

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN194.950 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 63.12 2011 23 23 23 5

SAYISAL 127.600 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 74.89 2386 41 41 41 5

EŞİT AĞI 174.150 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 69.02 2199 35 35 35 7

SÖZEL 262.263 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 47.21 1504 16 16 16 5

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 10 8 9.50 31.67
TARİH 10 7 2 1 6.50 65.00
COĞRAFYA 10 6 2 2 5.50 55.00
FELSEFE 5 2 2 1 1.50 30.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FİZİK 10 1 3 6 0.25 2.50
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 3 2 5 2.50 25.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 10 8 9.50 31.67
SOSYAL BİL 30 17 9 4 14.75 49.17
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FEN BİLİML 30 4 6 20 2.50 8.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.50 14.75 1.50 2.50 28.25 194.950

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A e - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E d - FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D e - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D b - tekrarlı sıralama
6 D D + seçme
7 E E + seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A d - Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D c - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B d - Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D b - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E b - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : VEYSİ TURGUT
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 99
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 149.550
SAYISAL : 112.638
EŞİT AĞIRL : 140.900
SÖZEL : 187.450

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN149.550 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 82.71 2635 70 70 70 12

SAYISAL 112.638 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 83.68 2666 69 69 69 12

EŞİT AĞI 140.900 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 83.87 2672 75 75 75 11

SÖZEL 187.450 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 79.50 2533 72 72 72 13

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 13 7 6.75 22.50
TARİH 10 4 5 1 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 4 5 1 2.75 27.50
FELSEFE 5 1 2 2 0.50 10.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 0 3 27 -0.75 0.00
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 1 0 9 1.00 10.00
BİYOLOJİ 10 2 2 6 1.50 15.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 13 7 6.75 22.50
SOSYAL BİL 30 10 15 5 6.25 20.83
MATEMATİK 30 0 3 27 -0.75 0.00
FEN BİLİML 30 4 6 20 2.50 8.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.75 6.25 0 2.50 14.75 149.550

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A e - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A c - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D c - TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C d - fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A c - polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D c - özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D a - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A e - Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A A + Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSUF DURSUN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 456
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 125.275
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 115.963
SÖZEL : 150.875

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN125.275 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 90.71 2890 112 112 112 21

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 90.62 2887 99 99 99 18

EŞİT AĞI 115.963 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 92.81 2957 109 109 109 19

SÖZEL 150.875 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 88.70 2826 109 109 109 19

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 4 6 20 2.50 8.33
TARİH 10 4 2 4 3.50 35.00
COĞRAFYA 10 1 1 8 0.75 7.50
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 1 3 0.75 15.00
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FİZİK 10 1 3 6 0.25 2.50
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 4 5 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 4 6 20 2.50 8.33
SOSYAL BİL 30 6 4 20 5.00 16.67
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FEN BİLİML 30 2 7 21 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.50 5.00 0 0.25 7.50 125.275

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A SÖZCÜKTE ANLAM
3 D a - CÜMLEDE ANLAM
4 A CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E d - FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E b - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D a - TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E Din ve Aile
28 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D b - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D e - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C e - Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZEYNEP TEKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/C - 571
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 188.250
SAYISAL : 119.287
EŞİT AĞIRL : 167.500
SÖZEL : 257.275

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN188.250 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 66.38 2115 30 30 30 6

SAYISAL 119.287 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 79.66 2538 51 51 51 7

EŞİT AĞI 167.500 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 72.82 2320 44 44 44 8

SÖZEL 257.275 222.517 156.978 156.978 156.978 148.438 50.38 1605 21 21 21 6

Katılım 3186 137 137 137 28

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 12 6 9.00 30.00
TARİH 10 4 3 3 3.25 32.50
COĞRAFYA 10 8 2 0 7.50 75.00
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 2 4 24 1.00 3.33
FİZİK 10 2 3 5 1.25 12.50
KİMYA 10 2 1 7 1.75 17.50
BİYOLOJİ 10 0 5 5 -1.25 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 12 6 9.00 30.00
SOSYAL BİL 30 17 10 3 14.50 48.33
MATEMATİK 30 2 4 24 1.00 3.33
FEN BİLİML 30 4 9 17 1.75 5.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.00 14.50 1.00 1.75 26.25 188.250

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C e - PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E c - İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E a - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A e - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D D + TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A b - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E c - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C a - sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D b - tekrarlı sıralama
6 D D + seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C e - seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E c - parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D D + fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D c - Elektrik Akımı
2 C e - GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A A + Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E d - Çözeltilerde Derişim
19 E E + Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D c - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BEYZANUR ERSU
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 616
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 120.475
SAYISAL : 125.938
EŞİT AĞIRL : 96.013
SÖZEL : 115.963

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN120.475 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 92.15 2936 116 116 116 11

SAYISAL 125.938 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 75.58 2408 43 43 43 3

EŞİT AĞI 96.013 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 97.43 3104 128 128 128 14

SÖZEL 115.963 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 95.04 3028 129 129 129 15

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 11 16 0.25 0.83
TARİH 10 3 0 7 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 1 4 -0.25 0.00
MATEMATİK 30 1 8 21 -1.00 0.00
FİZİK 10 4 5 1 2.75 27.50
KİMYA 10 1 1 8 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 2 3 5 1.25 12.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 11 16 0.25 0.83
SOSYAL BİL 30 3 4 23 2.00 6.67
MATEMATİK 30 1 8 21 -1.00 0.00
FEN BİLİML 30 7 9 14 4.75 15.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0.25 2.00 0 4.75 6.00 120.475

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A c - PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C e - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D e - TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D e - özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C a - sayma
18 E E + sıralama
19 D c - tekrarlı sıralama
20 D e - tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E c - seçme
23 A d - sıralama
24 C seçme
25 A c - Olasılık
26 B c - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C b - GAZ BASINCI
7 B a - Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A d - Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BİLAL KARDAŞ
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 224
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 92.450
SAYISAL : 76.062
EŞİT AĞIRL : 94.350
SÖZEL : 110.975

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN 92.450 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 98.43 3136 134 134 134 17

SAYISAL 76.062 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 98.84 3149 136 136 136 17

EŞİT AĞI 94.350 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 97.58 3109 130 130 130 16

SÖZEL 110.975 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 95.73 3050 130 130 130 16

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 22 1 1.50 5.00
TARİH 10 3 7 0 1.25 12.50
COĞRAFYA 10 2 8 0 0.00 0.00
FELSEFE 5 0 5 0 -1.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 4 26 0 -2.50 0.00
FİZİK 10 2 8 0 0.00 0.00
KİMYA 10 2 8 0 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 9 0 -1.25 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 22 1 1.50 5.00
SOSYAL BİL 30 6 24 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 4 26 0 -2.50 0.00
FEN BİLİML 30 5 25 0 -1.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.50 0.00 0 0 -2.25 92.450

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E d - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A b - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E c - METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A b - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B d - FİİLİMSİ
26 E a - FİİLİMSİ
27 C a - İSİM TAMLAMASI
28 E c - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A d - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B a - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C e - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D e - TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A e - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C a - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D D + GÖLLER
18 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E c - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D e - Din ve Sosyal Hayat
30 E a - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D a - fonksiyonlarda işlemler
2 E c - parçalı fonksiyon
3 D c - bileşke fonksiyon
4 D e - fonksiyon grafikleri
5 C e - fonksiyonlarda işlemler
6 A b - fonksiyon grafikleri
7 A c - polinomlarda işlemler
8 D D + polinomlarda bölme
9 E a - Çarpanlara Ayırma

10 A A + polinomlarda bölme
11 C e - polimlarda sabit terim
12 B a - polinomlarda bölme
13 D c - özdeşlikler
14 D c - Çarpanlara Ayırma
15 D e - Çarpanlara Ayırma
16 C a - sayma
17 C a - sayma
18 E a - sıralama
19 D c - tekrarlı sıralama
20 D a - tekrarlı sıralama
21 D D + seçme
22 E c - seçme
23 A b - sıralama
24 C a - seçme
25 A c - Olasılık
26 B d - Olasılık
27 E a - binom açılımı
28 B B + fonksiyon çeşitleri
29 B c - fonksiyonlarda işlemler
30 A c - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B d - Yay Dalgası
4 C C + Elektrik Devreleri
5 D b - Elektrik Akımı
6 C e - GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D a - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A e - Magnetizma
11 D e - Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E b - Çözeltilerde Derişim
15 E a - Çözeltilerde Derişim
16 B c - Çözeltilerde Derişim
17 D D + Temel Kimya Kanunları
18 D b - Mol Kavramı
19 C d - Kimyasal Hesaplamalar
20 E b - Tepkime türleri
21 D c - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D b - Mayozu açıklar.
28 A e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BURAK BAĞCI
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 605
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 134.475
SAYISAL : 92.688
EŞİT AĞIRL : 125.938
SÖZEL : 177.475

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN134.475 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 88.01 2804 97 97 97 8

SAYISAL 92.688 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 95.29 3036 120 120 120 12

EŞİT AĞI 125.938 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 89.11 2839 97 97 97 8

SÖZEL 177.475 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 82.17 2618 82 82 82 7

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 17 5 3.75 12.50
TARİH 10 4 3 3 3.25 32.50
COĞRAFYA 10 5 5 0 3.75 37.50
FELSEFE 5 1 2 2 0.50 10.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 5 5 -1.25 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 17 5 3.75 12.50
SOSYAL BİL 30 11 13 6 7.75 25.83
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 0 5 25 -1.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.75 7.75 0.00 0 10.25 134.475

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C e - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A b - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C b - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E b - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D c - Elektrik Akımı
2 C a - GAZ BASINCI
3 B e - Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B a - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BÜNYAMİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 593
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 117.925
SAYISAL : 110.975
EŞİT AĞIRL : 96.013
SÖZEL : 125.938

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN117.925 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 92.94 2961 120 120 120 13

SAYISAL 110.975 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 84.21 2683 71 71 71 5

EŞİT AĞI 96.013 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 97.43 3104 128 128 128 14

SÖZEL 125.938 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 93.03 2964 123 123 123 14

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 1 12 17 -2.00 0.00
TARİH 10 2 3 5 1.25 12.50
COĞRAFYA 10 3 4 3 2.00 20.00
FELSEFE 5 1 0 4 1.00 20.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 3 7 20 1.25 4.17
FİZİK 10 2 6 2 0.50 5.00
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 1 3 6 0.25 2.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 1 12 17 -2.00 0.00
SOSYAL BİL 30 8 9 13 5.75 19.17
MATEMATİK 30 3 7 20 1.25 4.17
FEN BİLİML 30 3 11 16 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 5.75 1.25 0.25 5.25 117.925

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A c - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E c - METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A b - CÜMLEDE ANLAM
19 A PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E a - FİİLİMSİ
27 C b - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C * - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D D + TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E b - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E c - parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C a - fonksiyonlarda işlemler
6 A b - fonksiyon grafikleri
7 A e - polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B B + polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E b - sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E b - seçme
23 A sıralama
24 C C + seçme
25 A Olasılık
26 B c - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B c - Yay Dalgası
4 C a - Elektrik Devreleri
5 D b - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B e - Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EDANUR ÖNER
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 606
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 193.800
SAYISAL : 157.525
EŞİT AĞIRL : 194.100
SÖZEL : 230.675

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN193.800 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 63.56 2025 25 25 25 2

SAYISAL 157.525 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 59.92 1909 15 15 15 2

EŞİT AĞI 194.100 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 57.31 1826 19 19 19 1

SÖZEL 230.675 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 62.99 2007 33 33 33 3

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 11 4 12.25 40.83
TARİH 10 4 5 1 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 2 7 1 0.25 2.50
FELSEFE 5 3 1 1 2.75 55.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 2 1 27 1.75 5.83
FİZİK 10 1 3 6 0.25 2.50
KİMYA 10 2 1 7 1.75 17.50
BİYOLOJİ 10 5 1 4 4.75 47.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 11 4 12.25 40.83
SOSYAL BİL 30 11 15 4 7.25 24.17
MATEMATİK 30 2 1 27 1.75 5.83
FEN BİLİML 30 8 5 17 6.75 22.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.25 7.25 1.75 6.75 28.00 193.800

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A c - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E a - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A c - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C e - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B c - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E b - KAYAÇLAR
15 A e - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C C + fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C C + seçme
25 A Olasılık
26 B d - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C d - Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A A + Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D b - Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E E + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ELİF KARDAŞ
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 602
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 113.150
SAYISAL : 81.050
EŞİT AĞIRL : 130.925
SÖZEL : 147.550

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN113.150 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 93.85 2990 124 124 124 14

SAYISAL 81.050 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 98.40 3135 134 134 134 16

EŞİT AĞI 130.925 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 87.51 2788 93 93 93 6

SÖZEL 147.550 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 89.30 2845 113 113 113 10

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 7 15 6.25 20.83
TARİH 10 3 5 2 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 0 8 2 -2.00 0.00
FELSEFE 5 0 1 4 -0.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 0 7 23 -1.75 0.00
FİZİK 10 1 3 6 0.25 2.50
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 0 4 6 -1.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 7 15 6.25 20.83
SOSYAL BİL 30 5 17 8 0.75 2.50
MATEMATİK 30 0 7 23 -1.75 0.00
FEN BİLİML 30 1 9 20 -1.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.25 0.75 0 0 4.00 113.150

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A CÜMLEDE ANLAM
5 A PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D D + YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B a - FİİLİMSİ
12 E a - FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D e - TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D a - tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B e - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A c - fonksiyon grafikleri
22 A e - polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C e - polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D e - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B c - Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A c - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E d - KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E a - Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D e - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D c - Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ELİF NUR YILDIZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 633
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 152.625
SAYISAL : 99.338
EŞİT AĞIRL : 162.512
SÖZEL : 207.400

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN152.625 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 81.61 2600 62 62 62 4

SAYISAL 99.338 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 92.56 2949 112 112 112 11

EŞİT AĞI 162.512 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 75.46 2404 52 52 52 4

SÖZEL 207.400 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 72.41 2307 44 44 44 4

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 9 9 9.75 32.50
TARİH 10 4 5 1 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 2 5 3 0.75 7.50
FELSEFE 5 1 3 1 0.25 5.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FİZİK 10 0 1 9 -0.25 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 2 7 0.50 5.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 9 9 9.75 32.50
SOSYAL BİL 30 10 15 5 6.25 20.83
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FEN BİLİML 30 1 3 26 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.75 6.25 0 0.25 15.75 152.625

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C C + PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E d - FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C e - İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E a - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B d - polinomlarda bölme
28 D e - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EZEL ÖZSUNAR
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 614
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 121.725
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 125.938
SÖZEL : 144.225

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN121.725 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 91.75 2923 114 114 114 10

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 90.62 2887 99 99 99 9

EŞİT AĞI 125.938 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 89.11 2839 97 97 97 8

SÖZEL 144.225 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 89.67 2857 115 115 115 11

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 13 10 3.75 12.50
TARİH 10 4 5 1 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 0 0 10 0.00 0.00
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00 0.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 13 10 3.75 12.50
SOSYAL BİL 30 4 5 21 2.75 9.17
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 0 0 30 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.75 2.75 0.00 0.00 6.50 121.725

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A e - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D b - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C e - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E b - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A d - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : JEON JUNGKOOK
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 496
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 142.000
SAYISAL : 105.987
EŞİT AĞIRL : 134.250
SÖZEL : 179.137

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN142.000 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 85.44 2722 82 82 82 5

SAYISAL 105.987 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 87.60 2791 86 86 86 7

EŞİT AĞI 134.250 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 86.25 2748 84 84 84 5

SÖZEL 179.137 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 81.73 2604 79 79 79 6

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 12 10 5.00 16.67
TARİH 10 3 6 1 1.50 15.00
COĞRAFYA 10 4 5 1 2.75 27.50
FELSEFE 5 2 3 0 1.25 25.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 6 4 -1.50 0.00
KİMYA 10 3 3 4 2.25 22.50
BİYOLOJİ 10 1 4 5 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 12 10 5.00 16.67
SOSYAL BİL 30 11 17 2 6.75 22.50
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 4 13 13 0.75 2.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.00 6.75 0.00 0.75 12.50 142.000

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A e - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B c - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C e - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A c - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B e - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A e - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E d - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D a - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E c - KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C a - Elektrik Devreleri
5 D e - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B c - Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A d - Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A b - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E d - Çözeltilerde Derişim
16 B B + Çözeltilerde Derişim
17 D b - Temel Kimya Kanunları
18 D D + Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E E + Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : KADRİYE AVCI
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 613
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 136.100
SAYISAL : 91.025
EŞİT AĞIRL : 130.925
SÖZEL : 182.463

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN136.100 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 87.45 2786 93 93 93 7

SAYISAL 91.025 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 96.08 3061 121 121 121 13

EŞİT AĞI 130.925 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 87.51 2788 93 93 93 6

SÖZEL 182.463 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 80.92 2578 75 75 75 5

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 7 16 5.25 17.50
TARİH 10 1 6 3 -0.50 0.00
COĞRAFYA 10 3 3 4 2.25 22.50
FELSEFE 5 3 1 1 2.75 55.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 1 7 22 -0.75 0.00
FİZİK 10 2 7 1 0.25 2.50
KİMYA 10 0 4 6 -1.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 7 16 5.25 17.50
SOSYAL BİL 30 10 12 8 7.00 23.33
MATEMATİK 30 1 7 22 -0.75 0.00
FEN BİLİML 30 2 11 17 -0.75 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.25 7.00 0 0 10.75 136.100

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A d - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C C + İSİM TAMLAMASI
16 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C b - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A c - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C d - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E d - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E a - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C a - sayma
2 C C + sayma
3 E b - sıralama
4 D b - tekrarlı sıralama
5 D b - tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E c - seçme
8 A sıralama
9 C e - seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C e - GAZ BASINCI
3 B e - Kütle Özkütle
4 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C a - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B e - Yay Dalgası

10 C b - Elektrik Devreleri
11 D c - Temel Kimya Kanunları
12 D a - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D b - Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NEZİR KÜNKÜL
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 356
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 125.475
SAYISAL : 82.713
EŞİT AĞIRL : 102.662
SÖZEL : 169.163

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN125.475 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 90.65 2888 111 111 111 9

SAYISAL 82.713 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 98.12 3126 133 133 133 15

EŞİT AĞI 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 95.86 3054 123 123 123 12

SÖZEL 169.163 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 84.15 2681 89 89 89 9

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 14 9 3.50 11.67
TARİH 10 3 6 1 1.50 15.00
COĞRAFYA 10 4 5 1 2.75 27.50
FELSEFE 5 2 3 0 1.25 25.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 1 17 12 -3.25 0.00
FİZİK 10 0 7 3 -1.75 0.00
KİMYA 10 3 5 2 1.75 17.50
BİYOLOJİ 10 2 6 2 0.50 5.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 14 9 3.50 11.67
SOSYAL BİL 30 11 17 2 6.75 22.50
MATEMATİK 30 1 17 12 -3.25 0.00
FEN BİLİML 30 5 18 7 0.50 1.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.50 6.75 0 0.50 7.50 125.475

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E c - FİİLİMSİ
27 C e - İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C e - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A c - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B e - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A e - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E d - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D a - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D a - fonksiyonlarda işlemler
2 E c - parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D e - fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A c - fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D b - polinomlarda bölme
9 E E + Çarpanlara Ayırma

10 A c - polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D c - özdeşlikler
14 D b - Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C e - sayma
17 C sayma
18 E d - sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D c - tekrarlı sıralama
21 D a - seçme
22 E seçme
23 A b - sıralama
24 C e - seçme
25 A e - Olasılık
26 B Olasılık
27 E b - binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A d - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - Elektrik Devreleri
2 E c - KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C a - Elektrik Devreleri
5 D e - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B c - Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A d - Magnetizma
11 D e - Kimyasal Hesaplamalar
12 A b - Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E d - Çözeltilerde Derişim
16 B B + Çözeltilerde Derişim
17 D b - Temel Kimya Kanunları
18 D D + Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E E + Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ÖZEL ENES
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 192
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 138.775
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 122.612
SÖZEL : 177.475

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN138.775 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 86.63 2760 89 89 89 6

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 90.62 2887 99 99 99 9

EŞİT AĞI 122.612 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 90.52 2884 101 101 101 10

SÖZEL 177.475 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 82.17 2618 82 82 82 7

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 16 6 4.00 13.33
TARİH 10 4 6 0 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 3 7 0 1.25 12.50
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 1 7 22 -0.75 0.00
FİZİK 10 2 5 3 0.75 7.50
KİMYA 10 1 4 5 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 4 5 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 16 6 4.00 13.33
SOSYAL BİL 30 11 14 5 7.50 25.00
MATEMATİK 30 1 7 22 -0.75 0.00
FEN BİLİML 30 4 13 13 0.75 2.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.00 7.50 0 0.75 11.50 138.775

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D a - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B a - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D b - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E a - METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C a - sayma
2 C C + sayma
3 E b - sıralama
4 D b - tekrarlı sıralama
5 D b - tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E c - seçme
8 A sıralama
9 C e - seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C e - GAZ BASINCI
3 B a - Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A b - Magnetizma
7 C C + Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D D + Temel Kimya Kanunları
12 D a - Mol Kavramı
13 C d - Kimyasal Hesaplamalar
14 E c - Tepkime türleri
15 D e - Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D b - Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D e - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : RAMAZAN KESKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 628
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 118.600
SAYISAL : 102.662
EŞİT AĞIRL : 107.650
SÖZEL : 135.912

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN118.600 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 92.72 2954 118 118 118 12

SAYISAL 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 89.55 2853 92 92 92 8

EŞİT AĞI 107.650 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 94.85 3022 120 120 120 11

SÖZEL 135.912 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 91.31 2909 121 121 121 13

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 2 6 22 0.50 1.67
TARİH 10 3 4 3 2.00 20.00
COĞRAFYA 10 3 5 2 1.75 17.50
FELSEFE 5 1 0 4 1.00 20.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00 0.00
MATEMATİK 30 1 2 27 0.50 1.67
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 1 2 7 0.50 5.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 2 6 22 0.50 1.67
SOSYAL BİL 30 7 9 14 4.75 15.83
MATEMATİK 30 1 2 27 0.50 1.67
FEN BİLİML 30 2 9 19 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0.50 4.75 0.50 0 5.50 118.600

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A b - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A CÜMLEDE ANLAM
5 A PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D D + YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E c - FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D Din ve Sosyal Hayat
27 E Din ve Aile
28 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C b - sayma
3 E sıralama
4 D c - tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D c - Elektrik Akımı
2 C b - GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D c - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C C + Elektrik Devreleri
8 E b - KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D b - Mol Kavramı
13 C a - Kimyasal Hesaplamalar
14 E d - Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SEMA METE
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 627
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 233.825
SAYISAL : 205.738
EŞİT AĞIRL : 189.113
SÖZEL : 260.600

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN233.825 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 42.72 1361 7 7 7 1

SAYISAL 205.738 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 36.94 1177 4 4 4 1

EŞİT AĞI 189.113 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 60.23 1919 22 22 22 2

SÖZEL 260.600 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 48.09 1532 18 18 18 1

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 10 10 7.50 25.00
TARİH 10 6 2 2 5.50 55.00
COĞRAFYA 10 5 2 3 4.50 45.00
FELSEFE 5 5 0 0 5.00 100.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 8 9 13 5.75 19.17
FİZİK 10 4 4 2 3.00 30.00
KİMYA 10 3 1 6 2.75 27.50
BİYOLOJİ 10 5 3 2 4.25 42.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 10 10 7.50 25.00
SOSYAL BİL 30 18 6 6 16.50 55.00
MATEMATİK 30 8 9 13 5.75 19.17
FEN BİLİML 30 12 8 10 10.00 33.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.50 16.50 5.75 10.00 39.75 233.825

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C C + PARAGRAFTA YAPI
8 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C b - ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E b - seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A c - Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B c - fonksiyon çeşitleri
14 B B + fonksiyonlarda işlemler
15 A d - fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E E + parçalı fonksiyon
18 D D + bileşke fonksiyon
19 D D + fonksiyon grafikleri
20 C C + fonksiyonlarda işlemler
21 A b - fonksiyon grafikleri
22 A b - polinomlarda işlemler
23 D D + polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B B + polinomlarda bölme
28 D c - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D D + Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B d - Kütle Özkütle
4 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A c - Magnetizma
7 C C + Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A d - Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E E + Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B B + Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ŞEYMA KAYA
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 329
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 112.750
SAYISAL : 84.375
EŞİT AĞIRL : 101.000
SÖZEL : 142.562

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN112.750 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 94.04 2996 125 125 125 15

SAYISAL 84.375 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 97.71 3113 130 130 130 14

EŞİT AĞI 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 96.14 3063 125 125 125 13

SÖZEL 142.562 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 90.18 2873 116 116 116 12

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 23 0 1.25 4.17
TARİH 10 3 7 0 1.25 12.50
COĞRAFYA 10 2 8 0 0.00 0.00
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 5 25 0 -1.25 0.00
FİZİK 10 2 8 0 0.00 0.00
KİMYA 10 2 8 0 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 9 0 -1.25 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 23 0 1.25 4.17
SOSYAL BİL 30 10 20 0 5.00 16.67
MATEMATİK 30 5 25 0 -1.25 0.00
FEN BİLİML 30 5 25 0 -1.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.25 5.00 0 0 3.75 112.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C b - ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E c - METİN İNCELEME
12 C b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B c - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C a - İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C e - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A c - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C e - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D c - TOPRAKLAR
14 E d - KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D c - GÖLLER
18 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D D + Din ve Sosyal Hayat
30 E c - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D D + fonksiyonlarda işlemler
2 E c - parçalı fonksiyon
3 D b - bileşke fonksiyon
4 D a - fonksiyon grafikleri
5 C b - fonksiyonlarda işlemler
6 A d - fonksiyon grafikleri
7 A e - polinomlarda işlemler
8 D c - polinomlarda bölme
9 E b - Çarpanlara Ayırma

10 A c - polinomlarda bölme
11 C a - polimlarda sabit terim
12 B a - polinomlarda bölme
13 D c - özdeşlikler
14 D e - Çarpanlara Ayırma
15 D D + Çarpanlara Ayırma
16 C b - sayma
17 C a - sayma
18 E c - sıralama
19 D b - tekrarlı sıralama
20 D e - tekrarlı sıralama
21 D a - seçme
22 E b - seçme
23 A A + sıralama
24 C b - seçme
25 A d - Olasılık
26 B a - Olasılık
27 E E + binom açılımı
28 B e - fonksiyon çeşitleri
29 B B + fonksiyonlarda işlemler
30 A b - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E d - KATI BASINCI
3 B a - Yay Dalgası
4 C e - Elektrik Devreleri
5 D c - Elektrik Akımı
6 C C + GAZ BASINCI
7 B B + Kütle Özkütle
8 D c - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A b - Magnetizma
11 D c - Kimyasal Hesaplamalar
12 A A + Karışımların Sınıflandırılması
13 D b - Karışımların Sınıflandırılması
14 E E + Çözeltilerde Derişim
15 E c - Çözeltilerde Derişim
16 B d - Çözeltilerde Derişim
17 D c - Temel Kimya Kanunları
18 D b - Mol Kavramı
19 C a - Kimyasal Hesaplamalar
20 E c - Tepkime türleri
21 D e - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : TUĞBA TARİ
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 285
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 180.525
SAYISAL : 107.650
EŞİT AĞIRL : 172.488
SÖZEL : 253.950

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN180.525 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 69.96 2229 35 35 35 3

SAYISAL 107.650 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 86.41 2753 83 83 83 6

EŞİT AĞI 172.488 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 70.18 2236 37 37 37 3

SÖZEL 253.950 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 51.88 1653 22 22 22 2

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 9 6 12.75 42.50
TARİH 10 5 4 1 4.00 40.00
COĞRAFYA 10 2 5 3 0.75 7.50
FELSEFE 5 3 0 2 3.00 60.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 1 12 17 -2.00 0.00
FİZİK 10 3 5 2 1.75 17.50
KİMYA 10 1 7 2 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 2 0 8 2.00 20.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 9 6 12.75 42.50
SOSYAL BİL 30 13 11 6 10.25 34.17
MATEMATİK 30 1 12 17 -2.00 0.00
FEN BİLİML 30 6 12 12 3.00 10.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.75 10.25 0 3.00 24.00 180.525

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A d - CÜMLEDE ANLAM
19 A b - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D e - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D c - fonksiyonlarda işlemler
2 E d - parçalı fonksiyon
3 D a - bileşke fonksiyon
4 D b - fonksiyon grafikleri
5 C b - fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C b - sayma
18 E d - sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D b - tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E c - seçme
23 A sıralama
24 C e - seçme
25 A A + Olasılık
26 B e - Olasılık
27 E b - binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C a - Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C e - GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D b - Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E d - Çözeltilerde Derişim
16 B a - Çözeltilerde Derişim
17 D c - Temel Kimya Kanunları
18 D a - Mol Kavramı
19 C a - Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ÜMMÜ OĞUZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/D - 262
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 112.175
SAYISAL : 120.950
EŞİT AĞIRL : 82.713
SÖZEL : 104.325

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN112.175 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 94.22 3002 126 126 126 16

SAYISAL 120.950 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 78.37 2497 47 47 47 4

EŞİT AĞI 82.713 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 99.09 3157 134 134 134 17

SÖZEL 104.325 222.517 156.978 156.978 156.978 138.050 96.58 3077 133 133 133 17

Katılım 3186 137 137 137 17

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 1 7 22 -0.75 0.00
TARİH 10 1 1 8 0.75 7.50
COĞRAFYA 10 0 4 6 -1.00 0.00
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 0 8 22 -2.00 0.00
FİZİK 10 4 6 0 2.50 25.00
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 3 1 6 2.75 27.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 1 7 22 -0.75 0.00
SOSYAL BİL 30 3 7 20 1.25 4.17
MATEMATİK 30 0 8 22 -2.00 0.00
FEN BİLİML 30 7 8 15 5.00 16.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0 1.25 0 5.00 3.50 112.175

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A SÖZCÜKTE ANLAM
17 D c - CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C a - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E d - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E a - KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D a - fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D c - fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B e - polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D c - Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D a - tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D b - seçme
22 E seçme
23 A c - sıralama
24 C d - seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C a - Elektrik Devreleri
2 E d - KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C C + Elektrik Devreleri
5 D e - Elektrik Akımı
6 C a - GAZ BASINCI
7 B B + Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ANIL ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 810
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 230.175
SAYISAL : 187.450
EŞİT AĞIRL : 205.738
SÖZEL : 272.238

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN230.175 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 44.66 1423 10 10 10 5

SAYISAL 187.450 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 45.83 1460 9 9 9 6

EŞİT AĞI 205.738 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 50.31 1603 9 9 9 3

SÖZEL 272.238 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 42.37 1350 14 14 14 4

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 9 8 10.75 35.83
TARİH 10 5 4 1 4.00 40.00
COĞRAFYA 10 4 3 3 3.25 32.50
FELSEFE 5 5 0 0 5.00 100.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 30 7 8 15 5.00 16.67
FİZİK 10 2 3 5 1.25 12.50
KİMYA 10 3 5 2 1.75 17.50
BİYOLOJİ 10 6 4 0 5.00 50.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 9 8 10.75 35.83
SOSYAL BİL 30 17 8 5 15.00 50.00
MATEMATİK 30 7 8 15 5.00 16.67
FEN BİLİML 30 11 12 7 8.00 26.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.75 15.00 5.00 8.00 38.75 230.175

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C b - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E a - METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D a - tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D D + seçme
7 E E + seçme
8 A sıralama
9 C e - seçme

10 A c - Olasılık
11 B B + Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A b - fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A e - polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B B + polinomlarda bölme
28 D e - özdeşlikler
29 D D + Çarpanlara Ayırma
30 D a - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D c - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E c - KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D D + Temel Kimya Kanunları
12 D a - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E b - Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D b - Karışımların Sınıflandırılması
18 E E + Çözeltilerde Derişim
19 E b - Çözeltilerde Derişim
20 B B + Çözeltilerde Derişim
21 D e - Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BERFİN ISIK
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 646
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 140.225
SAYISAL : 109.312
EŞİT AĞIRL : 139.238
SÖZEL : 172.488

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN140.225 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 86.19 2746 84 84 84 18

SAYISAL 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 85.25 2716 76 76 76 18

EŞİT AĞI 139.238 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 84.34 2687 78 78 78 15

SÖZEL 172.488 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 83.46 2659 88 88 88 18

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 19 0 6.25 20.83
TARİH 10 3 4 3 2.00 20.00
COĞRAFYA 10 0 0 10 0.00 0.00
FELSEFE 5 2 3 0 1.25 25.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 1 6 23 -0.50 0.00
FİZİK 10 0 3 7 -0.75 0.00
KİMYA 10 1 1 8 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 2 1 7 1.75 17.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 19 0 6.25 20.83
SOSYAL BİL 30 7 10 13 4.50 15.00
MATEMATİK 30 1 6 23 -0.50 0.00
FEN BİLİML 30 3 5 22 1.75 5.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.25 4.50 0 1.75 12.00 140.225

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A b - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A c - PARÇADA ANLAM
20 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E b - FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A d - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D a - fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C C + fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A e - polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D e - Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D a - tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A c - Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A e - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C d - Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D D + Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E E + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BETÜL YALÇIN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 636
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 134.675
SAYISAL : 117.625
EŞİT AĞIRL : 112.638
SÖZEL : 152.537

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN134.675 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 87.95 2802 96 96 96 19

SAYISAL 117.625 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 80.60 2568 53 53 53 15

EŞİT AĞI 112.638 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 93.50 2979 113 113 113 22

SÖZEL 152.537 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 88.39 2816 108 108 108 21

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 20 1 4.00 13.33
TARİH 10 2 8 0 0.00 0.00
COĞRAFYA 10 2 8 0 0.00 0.00
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 0 9 21 -2.25 0.00
FİZİK 10 3 2 5 2.50 25.00
KİMYA 10 1 2 7 0.50 5.00
BİYOLOJİ 10 3 5 2 1.75 17.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 20 1 4.00 13.33
SOSYAL BİL 30 9 21 0 3.75 12.50
MATEMATİK 30 0 9 21 -2.25 0.00
FEN BİLİML 30 7 9 14 4.75 15.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.00 3.75 0 4.75 10.25 134.675

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A c - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C b - ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D a - CÜMLEDE ANLAM
18 A b - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C e - PARAGRAFTA YAPI
22 E d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B e - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C a - İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C d - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C b - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D D + TOPRAKLAR
14 E a - KAYAÇLAR
15 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D c - fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D b - polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A d - polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D c - Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C a - sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C d - seçme
25 A Olasılık
26 B e - Olasılık
27 E b - binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A d - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D a - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A b - Magnetizma
11 D D + Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E c - Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B a - Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D b - Mayozu açıklar.
28 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BUŞRA DURSUN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 0
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 240.375
SAYISAL : 189.113
EŞİT AĞIRL : 205.738
SÖZEL : 290.525

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN240.375 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 39.58 1261 4 4 4 3

SAYISAL 189.113 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 44.73 1425 8 8 8 5

EŞİT AĞI 205.738 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 50.31 1603 9 9 9 3

SÖZEL 290.525 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 33.30 1061 6 6 6 2

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 13 1 12.75 42.50
TARİH 10 7 2 1 6.50 65.00
COĞRAFYA 10 3 0 7 3.00 30.00
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 4 4 22 3.00 10.00
FİZİK 10 3 0 7 3.00 30.00
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 8 1 1 7.75 77.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 13 1 12.75 42.50
SOSYAL BİL 30 17 5 8 15.75 52.50
MATEMATİK 30 4 4 22 3.00 10.00
FEN BİLİML 30 11 3 16 10.25 34.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.75 15.75 3.00 10.25 41.75 240.375

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C C + PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B B + polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D a - tekrarlı sıralama
21 D c - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C C + seçme
25 A A + Olasılık
26 B d - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A b - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D a - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B e - Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EKİAOANUTN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 330
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 114.500
SAYISAL : 91.025
EŞİT AĞIRL : 97.675
SÖZEL : 139.238

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN114.500 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 93.66 2984 122 122 122 25

SAYISAL 91.025 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 96.08 3061 121 121 121 21

EŞİT AĞI 97.675 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 97.18 3096 127 127 127 25

SÖZEL 139.238 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 90.83 2894 119 119 119 24

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 21 3 0.75 2.50
TARİH 10 4 4 2 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 1 4 5 0.00 0.00
FELSEFE 5 3 1 1 2.75 55.00
DİN KÜLTÜR 5 0 3 2 -0.75 0.00
MATEMATİK 30 0 5 25 -1.25 0.00
FİZİK 10 1 8 1 -1.00 0.00
KİMYA 10 1 4 5 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 1 8 0.75 7.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 21 3 0.75 2.50
SOSYAL BİL 30 8 12 10 5.00 16.67
MATEMATİK 30 0 5 25 -1.25 0.00
FEN BİLİML 30 3 13 14 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0.75 5.00 0 0 4.25 114.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C b - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E a - FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E b - İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A b - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C e - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B c - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E a - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D e - Din ve Sosyal Hayat
27 E Din ve Aile
28 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A e - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E c - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D b - tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C d - seçme

10 A Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C d - fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A e - polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D e - Elektrik Akımı
2 C e - GAZ BASINCI
3 B e - Kütle Özkütle
4 D c - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B c - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C e - Elektrik Devreleri
8 E c - KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C b - Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D D + Mol Kavramı
13 C b - Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A d - Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E b - Çözeltilerde Derişim
19 E a - Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EKREM DİLBER
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 252
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 152.175
SAYISAL : 150.875
EŞİT AĞIRL : 135.912
SÖZEL : 154.200

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN152.175 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 81.80 2606 65 65 65 13

SAYISAL 150.875 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 63.09 2010 23 23 23 8

EŞİT AĞI 135.912 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 85.56 2726 81 81 81 17

SÖZEL 154.200 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 88.07 2806 105 105 105 20

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 10 14 3.50 11.67
TARİH 10 4 5 1 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 3 6 1 1.50 15.00
FELSEFE 5 1 3 1 0.25 5.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 3 5 22 1.75 5.83
FİZİK 10 2 1 7 1.75 17.50
KİMYA 10 1 3 6 0.25 2.50
BİYOLOJİ 10 4 1 5 3.75 37.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 10 14 3.50 11.67
SOSYAL BİL 30 9 18 3 4.50 15.00
MATEMATİK 30 3 5 22 1.75 5.83
FEN BİLİML 30 7 5 18 5.75 19.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.50 4.50 1.75 5.75 15.50 152.175

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A e - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E b - FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C C + İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A c - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E c - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E b - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D c - TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C a - sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C C + seçme

10 A e - Olasılık
11 B e - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B B + fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C d - fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D e - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C C + Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D c - Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C C + Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D b - Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D c - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ENES OKAY
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 645
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 159.475
SAYISAL : 120.950
EŞİT AĞIRL : 159.188
SÖZEL : 199.088

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN159.475 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 79.10 2520 53 53 53 11

SAYISAL 120.950 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 78.37 2497 47 47 47 13

EŞİT AĞI 159.188 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 76.93 2451 55 55 55 11

SÖZEL 199.088 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 75.55 2407 55 55 55 11

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 5 15 8.75 29.17
TARİH 10 4 3 3 3.25 32.50
COĞRAFYA 10 0 5 5 -1.25 0.00
FELSEFE 5 2 2 1 1.50 30.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 2 2 6 1.50 15.00
KİMYA 10 1 3 6 0.25 2.50
BİYOLOJİ 10 2 3 5 1.25 12.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 5 15 8.75 29.17
SOSYAL BİL 30 9 12 9 6.00 20.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 5 8 17 3.00 10.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.75 6.00 0.00 3.00 17.75 159.475

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D a - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D a - Karışımların Sınıflandırılması
18 E b - Çözeltilerde Derişim
19 E b - Çözeltilerde Derişim
20 B B + Çözeltilerde Derişim
21 D c - Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FİRDEVS GÜNEŞ
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 809
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 178.850
SAYISAL : 149.213
EŞİT AĞIRL : 170.825
SÖZEL : 209.062

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN178.850 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 70.84 2257 37 37 37 9

SAYISAL 149.213 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 64.03 2040 26 26 26 9

EŞİT AĞI 170.825 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 70.97 2261 39 39 39 10

SÖZEL 209.062 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 71.53 2279 42 42 42 8

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 15 2 9.25 30.83
TARİH 10 3 6 1 1.50 15.00
COĞRAFYA 10 2 6 2 0.50 5.00
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 2 3 25 1.25 4.17
FİZİK 10 6 2 2 5.50 55.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 3 7 0 1.25 12.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 15 2 9.25 30.83
SOSYAL BİL 30 11 16 3 7.00 23.33
MATEMATİK 30 2 3 25 1.25 4.17
FEN BİLİML 30 9 12 9 6.00 20.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.25 7.00 1.25 6.00 23.50 178.850

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A c - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C e - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A c - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C C + seçme

10 A c - Olasılık
11 B B + Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A c - fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D e - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B e - Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C C + Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C C + Elektrik Devreleri
11 D b - Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D e - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HANDAN ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 490
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 155.450
SAYISAL : 134.250
EŞİT AĞIRL : 200.750
SÖZEL : 179.137

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN155.450 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 80.48 2564 57 57 57 12

SAYISAL 134.250 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 71.59 2281 37 37 37 10

EŞİT AĞI 200.750 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 53.01 1689 13 13 13 5

SÖZEL 179.137 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 81.73 2604 79 79 79 14

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 16 0 10.00 33.33
TARİH 10 0 3 7 -0.75 0.00
COĞRAFYA 10 5 5 0 3.75 37.50
FELSEFE 5 0 5 0 -1.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 10 20 0 5.00 16.67
FİZİK 10 2 8 0 0.00 0.00
KİMYA 10 2 8 0 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 2 8 0 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 16 0 10.00 33.33
SOSYAL BİL 30 6 17 7 1.75 5.83
MATEMATİK 30 10 20 0 5.00 16.67
FEN BİLİML 30 6 24 0 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.00 1.75 5.00 0.00 16.75 155.450

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D c - CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A b - PARÇADA ANLAM
20 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C C + PARAGRAFTA YAPI
22 E b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D D + YAZIM KURALLARI
24 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B e - FİİLİMSİ
26 E a - FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E c - İSİM TAMLAMASI
29 C C + İSİM TAMLAMASI
30 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C e - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B a - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D D + TOPRAKLAR
14 E b - KAYAÇLAR
15 A e - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D b - GÖLLER
18 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C b - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C b - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C e - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D D + Din ve Sosyal Hayat
30 E a - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D e - fonksiyonlarda işlemler
2 E b - parçalı fonksiyon
3 D a - bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C C + fonksiyonlarda işlemler
6 A A + fonksiyon grafikleri
7 A e - polinomlarda işlemler
8 D D + polinomlarda bölme
9 E E + Çarpanlara Ayırma

10 A b - polinomlarda bölme
11 C C + polimlarda sabit terim
12 B d - polinomlarda bölme
13 D a - özdeşlikler
14 D c - Çarpanlara Ayırma
15 D b - Çarpanlara Ayırma
16 C C + sayma
17 C a - sayma
18 E b - sıralama
19 D c - tekrarlı sıralama
20 D D + tekrarlı sıralama
21 D b - seçme
22 E a - seçme
23 A A + sıralama
24 C d - seçme
25 A c - Olasılık
26 B B + Olasılık
27 E d - binom açılımı
28 B a - fonksiyon çeşitleri
29 B d - fonksiyonlarda işlemler
30 A e - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C d - Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C d - Elektrik Devreleri
5 D e - Elektrik Akımı
6 C a - GAZ BASINCI
7 B B + Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B c - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D b - Kimyasal Hesaplamalar
12 A A + Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E c - Çözeltilerde Derişim
15 E a - Çözeltilerde Derişim
16 B c - Çözeltilerde Derişim
17 D e - Temel Kimya Kanunları
18 D a - Mol Kavramı
19 C e - Kimyasal Hesaplamalar
20 E b - Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D a - Mayozu açıklar.
28 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E E + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HAVİN ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 626
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 144.525
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 135.912
SÖZEL : 189.113

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN144.525 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 84.71 2699 79 79 79 17

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 90.62 2887 99 99 99 20

EŞİT AĞI 135.912 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 85.56 2726 81 81 81 17

SÖZEL 189.113 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 78.88 2513 68 68 68 12

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 10 12 5.50 18.33
TARİH 10 2 1 7 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 5 3 2 4.25 42.50
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00 0.00
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 3 6 0.25 2.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 10 12 5.50 18.33
SOSYAL BİL 30 9 5 16 7.75 25.83
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FEN BİLİML 30 1 3 26 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.50 7.75 0 0.25 13.25 144.525

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B d - FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D a - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D Din ve Sosyal Hayat
27 E Din ve Aile
28 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E a - binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HEDİYE ULUTAŞ
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 562
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 243.925
SAYISAL : 272.238
EŞİT AĞIRL : 195.762
SÖZEL : 214.050

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN243.925 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 37.66 1200 3 3 3 2

SAYISAL 272.238 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 16.60 529 1 1 1 1

EŞİT AĞI 195.762 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 56.18 1790 17 17 17 6

SÖZEL 214.050 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 69.87 2226 39 39 39 6

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 11 9 7.25 24.17
TARİH 10 5 3 2 4.25 42.50
COĞRAFYA 10 2 2 6 1.50 15.00
FELSEFE 5 2 2 1 1.50 30.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 9 8 13 7.00 23.33
FİZİK 10 7 1 2 6.75 67.50
KİMYA 10 5 2 3 4.50 45.00
BİYOLOJİ 10 8 2 0 7.50 75.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 11 9 7.25 24.17
SOSYAL BİL 30 12 9 9 9.75 32.50
MATEMATİK 30 9 8 13 7.00 23.33
FEN BİLİML 30 20 5 5 18.75 62.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.25 9.75 7.00 18.75 42.75 243.925

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A d - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E E + sıralama
4 D D + tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D c - seçme
7 E b - seçme
8 A sıralama
9 C d - seçme

10 A Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B B + fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D D + fonksiyonlarda işlemler
17 E E + parçalı fonksiyon
18 D D + bileşke fonksiyon
19 D D + fonksiyon grafikleri
20 C C + fonksiyonlarda işlemler
21 A d - fonksiyon grafikleri
22 A c - polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E d - Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B B + polinomlarda bölme
28 D c - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D c - Elektrik Akımı
2 C C + GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C C + Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D a - Temel Kimya Kanunları
12 D c - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E E + Tepkime türleri
15 D D + Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E E + Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B B + Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D c - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : LATİFE TEKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 637
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 208.025
SAYISAL : 115.963
EŞİT AĞIRL : 209.062
SÖZEL : 300.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN208.025 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 56.31 1794 16 16 16 6

SAYISAL 115.963 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 81.39 2593 57 57 57 17

EŞİT AĞI 209.062 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 48.37 1541 7 7 7 2

SÖZEL 300.500 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 28.28 901 3 3 3 1

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 18 7 5 16.25 54.17
TARİH 10 6 2 2 5.50 55.00
COĞRAFYA 10 2 2 6 1.50 15.00
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 30 1 4 25 0.00 0.00
FİZİK 10 1 1 8 0.75 7.50
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 2 1 7 1.75 17.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 18 7 5 16.25 54.17
SOSYAL BİL 30 15 5 10 13.75 45.83
MATEMATİK 30 1 4 25 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 3 24 2.25 7.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 16.25 13.75 0.00 2.25 32.25 208.025

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D D + Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D D + tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A e - sıralama
24 C b - seçme
25 A c - Olasılık
26 B c - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A b - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MEDYA TEMİZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 643
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 237.125
SAYISAL : 240.650
EŞİT AĞIRL : 195.762
SÖZEL : 232.338

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN237.125 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 40.83 1301 5 5 5 4

SAYISAL 240.650 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 25.02 797 2 2 2 2

EŞİT AĞI 195.762 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 56.18 1790 17 17 17 6

SÖZEL 232.338 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 62.46 1990 31 31 31 5

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 10 9 8.50 28.33
TARİH 10 5 1 4 4.75 47.50
COĞRAFYA 10 4 3 3 3.25 32.50
FELSEFE 5 1 1 3 0.75 15.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 7 5 18 5.75 19.17
FİZİK 10 9 0 1 9.00 90.00
KİMYA 10 4 1 5 3.75 37.50
BİYOLOJİ 10 3 2 5 2.50 25.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 10 9 8.50 28.33
SOSYAL BİL 30 13 7 10 11.25 37.50
MATEMATİK 30 7 5 18 5.75 19.17
FEN BİLİML 30 16 3 11 15.25 50.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.50 11.25 5.75 15.25 40.75 237.125

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A d - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E a - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D D + Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D D + fonksiyonlarda işlemler
2 E E + parçalı fonksiyon
3 D D + bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C C + fonksiyonlarda işlemler
6 A e - fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E d - Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B B + polinomlarda bölme
13 D c - özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D D + tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D c - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A b - Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C C + Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C C + GAZ BASINCI
7 B B + Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B B + Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D D + Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E E + Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D a - Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E E + Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MERVAN ORHAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 573
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 145.625
SAYISAL : 134.250
EŞİT AĞIRL : 119.287
SÖZEL : 157.525

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN145.625 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 84.21 2683 77 77 77 16

SAYISAL 134.250 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 71.59 2281 37 37 37 10

EŞİT AĞI 119.287 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 91.53 2916 104 104 104 20

SÖZEL 157.525 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 87.60 2791 102 102 102 19

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 7 20 1.25 4.17
TARİH 10 5 2 3 4.50 45.00
COĞRAFYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FİZİK 10 2 2 6 1.50 15.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 2 0 8 2.00 20.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 3 7 20 1.25 4.17
SOSYAL BİL 30 9 7 14 7.25 24.17
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FEN BİLİML 30 4 2 24 3.50 11.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 1.25 7.25 1.50 3.50 13.50 145.625

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E c - METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D e - TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C C + seçme

10 A c - Olasılık
11 B c - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E E + parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A b - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MERYEM AYDEMİR
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 544
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 247.475
SAYISAL : 214.050
EŞİT AĞIRL : 242.312
SÖZEL : 280.550

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN247.475 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 36.19 1153 1 1 1 1

SAYISAL 214.050 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 33.40 1064 3 3 3 3

EŞİT AĞI 242.312 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 31.04 989 2 2 2 1

SÖZEL 280.550 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 38.54 1228 11 11 11 3

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 6 8 14.50 48.33
TARİH 10 3 1 6 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 5 0 5 5.00 50.00
FELSEFE 5 0 1 4 -0.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 30 7 1 22 6.75 22.50
FİZİK 10 8 1 1 7.75 77.50
KİMYA 10 3 2 5 2.50 25.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 6 8 14.50 48.33
SOSYAL BİL 30 13 2 15 12.50 41.67
MATEMATİK 30 7 1 22 6.75 22.50
FEN BİLİML 30 11 3 16 10.25 34.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 14.50 12.50 6.75 10.25 44.00 247.475

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E a - METİN İNCELEME
12 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E b - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E E + İSİM TAMLAMASI
29 C C + İSİM TAMLAMASI
30 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D D + Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D D + fonksiyonlarda işlemler
2 E E + parçalı fonksiyon
3 D D + bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C C + fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D b - özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E E + sıralama
19 D D + tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C C + Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C C + GAZ BASINCI
7 B B + Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B B + Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D D + Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D a - Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C C + Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MUHSİN BAŞARAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 134
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 130.800
SAYISAL : 86.037
EŞİT AĞIRL : 144.225
SÖZEL : 177.475

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN130.800 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 89.20 2842 104 104 104 20

SAYISAL 86.037 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 97.36 3102 128 128 128 23

EŞİT AĞI 144.225 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 82.71 2635 69 69 69 13

SÖZEL 177.475 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 82.17 2618 82 82 82 16

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 18 1 6.50 21.67
TARİH 10 4 6 0 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 1 9 0 -1.25 0.00
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 1 4 5 0.00 0.00
KİMYA 10 1 8 1 -1.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 9 0 -1.25 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 18 1 6.50 21.67
SOSYAL BİL 30 10 20 0 5.00 16.67
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 3 21 6 -2.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 5.00 0.00 0 9.25 130.800

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A c - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C a - ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D c - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D b - CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A b - PARÇADA ANLAM
20 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C b - PARAGRAFTA YAPI
22 E c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B a - FİİLİMSİ
26 E a - FİİLİMSİ
27 C C + İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C C + İSİM TAMLAMASI
30 E a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C d - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A e - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E b - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E a - KAYAÇLAR
15 A e - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D c - GÖLLER
18 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E d - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D a - Din ve Sosyal Hayat
30 E c - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C a - Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C a - Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B c - Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A d - Magnetizma
11 D a - Kimyasal Hesaplamalar
12 A e - Karışımların Sınıflandırılması
13 D b - Karışımların Sınıflandırılması
14 E d - Çözeltilerde Derişim
15 E c - Çözeltilerde Derişim
16 B c - Çözeltilerde Derişim
17 D D + Temel Kimya Kanunları
18 D b - Mol Kavramı
19 C b - Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D c - Mayozu açıklar.
28 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NAİME SİNCAR
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 631
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 128.375
SAYISAL : 109.312
EŞİT AĞIRL : 135.912
SÖZEL : 149.213

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN128.375 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 90.05 2869 108 108 108 21

SAYISAL 109.312 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 85.25 2716 76 76 76 18

EŞİT AĞI 135.912 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 85.56 2726 81 81 81 17

SÖZEL 149.213 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 89.08 2838 110 110 110 22

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 16 6 4.00 13.33
TARİH 10 2 8 0 0.00 0.00
COĞRAFYA 10 2 5 3 0.75 7.50
FELSEFE 5 2 3 0 1.25 25.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 4 11 15 1.25 4.17
FİZİK 10 3 5 2 1.75 17.50
KİMYA 10 0 6 4 -1.50 0.00
BİYOLOJİ 10 1 5 4 -0.25 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 16 6 4.00 13.33
SOSYAL BİL 30 8 19 3 3.25 10.83
MATEMATİK 30 4 11 15 1.25 4.17
FEN BİLİML 30 4 16 10 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.00 3.25 1.25 0.00 8.50 128.375

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A e - CÜMLEDE ANLAM
5 A d - PARÇADA ANLAM
6 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C C + İSİM TAMLAMASI
16 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E a - METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B c - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C d - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E c - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D c - TOPRAKLAR
19 E a - KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A d - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D a - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E c - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C b - sayma
2 C sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D e - tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A d - sıralama
9 C seçme

10 A A + Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B c - fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D e - fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D a - bileşke fonksiyon
19 D D + fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A b - fonksiyon grafikleri
22 A A + polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E d - Çarpanlara Ayırma
25 A e - polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D c - özdeşlikler
29 D c - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A e - Magnetizma
7 C e - Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B c - Yay Dalgası

10 C e - Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D a - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E b - Tepkime türleri
15 D a - Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D e - Karışımların Sınıflandırılması
18 E a - Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B c - Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NARİN ÖZIŞIK
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 648
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 190.725
SAYISAL : 195.762
EŞİT AĞIRL : 172.488
SÖZEL : 185.788

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN190.725 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 65.41 2084 28 28 28 7

SAYISAL 195.762 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 41.43 1320 7 7 7 4

EŞİT AĞI 172.488 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 70.18 2236 37 37 37 9

SÖZEL 185.788 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 79.97 2548 73 73 73 13

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 18 1 6.50 21.67
TARİH 10 3 5 2 1.75 17.50
COĞRAFYA 10 1 6 3 -0.50 0.00
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 6 7 17 4.25 14.17
FİZİK 10 6 1 3 5.75 57.50
KİMYA 10 1 3 6 0.25 2.50
BİYOLOJİ 10 5 4 1 4.00 40.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 18 1 6.50 21.67
SOSYAL BİL 30 10 15 5 6.25 20.83
MATEMATİK 30 6 7 17 4.25 14.17
FEN BİLİML 30 12 8 10 10.00 33.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 6.25 4.25 10.00 27.00 190.725

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C e - ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B c - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E b - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D D + fonksiyonlarda işlemler
2 E E + parçalı fonksiyon
3 D D + bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C C + fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E b - Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D e - özdeşlikler
14 D e - Çarpanlara Ayırma
15 D a - Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D D + tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E b - seçme
23 A sıralama
24 C d - seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E c - binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C C + Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E E + Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D a - Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C d - Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : RIDVAN KESKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 578
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 167.375
SAYISAL : 120.950
EŞİT AĞIRL : 142.562
SÖZEL : 214.050

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN167.375 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 75.77 2414 45 45 45 10

SAYISAL 120.950 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 78.37 2497 47 47 47 13

EŞİT AĞI 142.562 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 83.11 2648 71 71 71 14

SÖZEL 214.050 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 69.87 2226 39 39 39 6

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 7 15 6.25 20.83
TARİH 10 4 5 1 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 4 6 0 2.50 25.00
FELSEFE 5 3 0 2 3.00 60.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 4 4 2 3.00 30.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 7 15 6.25 20.83
SOSYAL BİL 30 14 13 3 10.75 35.83
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 4 4 22 3.00 10.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.25 10.75 0.00 3.00 20.00 167.375

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C a - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E a - METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A e - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E a - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D e - Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SEMANUR ALTUN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 634
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 116.825
SAYISAL : 86.037
EŞİT AĞIRL : 112.638
SÖZEL : 149.213

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN116.825 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 93.16 2968 121 121 121 24

SAYISAL 86.037 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 97.36 3102 128 128 128 23

EŞİT AĞI 112.638 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 93.50 2979 113 113 113 22

SÖZEL 149.213 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 89.08 2838 110 110 110 22

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 16 8 2.00 6.67
TARİH 10 1 7 2 -0.75 0.00
COĞRAFYA 10 5 3 2 4.25 42.50
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75 35.00
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FİZİK 10 0 4 6 -1.00 0.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 1 5 4 -0.25 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 6 16 8 2.00 6.67
SOSYAL BİL 30 9 15 6 5.25 17.50
MATEMATİK 30 0 1 29 -0.25 0.00
FEN BİLİML 30 1 12 17 -2.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 2.00 5.25 0 0 5.00 116.825

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A e - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C C + PARAGRAFTA YAPI
8 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D D + YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C b - İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E c - METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B a - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C a - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E c - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E c - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E a - KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A e - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E c - Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B e - Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B c - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C b - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D e - Karışımların Sınıflandırılması
18 E c - Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SERHAT KARDAŞ
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 653
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 126.100
SAYISAL : 79.388
EŞİT AĞIRL : 117.625
SÖZEL : 174.150

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN126.100 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 90.43 2881 109 109 109 22

SAYISAL 79.388 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 98.49 3138 135 135 135 25

EŞİT AĞI 117.625 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 92.09 2934 107 107 107 21

SÖZEL 174.150 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 82.93 2642 87 87 87 17

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 12 11 4.00 13.33
TARİH 10 6 3 1 5.25 52.50
COĞRAFYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
FELSEFE 5 1 0 4 1.00 20.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 3 18 9 -1.50 0.00
FİZİK 10 1 5 4 -0.25 0.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 0 3 7 -0.75 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 7 12 11 4.00 13.33
SOSYAL BİL 30 9 8 13 7.00 23.33
MATEMATİK 30 3 18 9 -1.50 0.00
FEN BİLİML 30 1 11 18 -1.75 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 4.00 7.00 0 0 7.75 126.100

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A b - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B d - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E b - KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D a - fonksiyonlarda işlemler
2 E E + parçalı fonksiyon
3 D D + bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C e - fonksiyonlarda işlemler
6 A c - fonksiyon grafikleri
7 A b - polinomlarda işlemler
8 D c - polinomlarda bölme
9 E a - Çarpanlara Ayırma

10 A e - polinomlarda bölme
11 C e - polimlarda sabit terim
12 B a - polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D c - Çarpanlara Ayırma
15 D a - Çarpanlara Ayırma
16 C d - sayma
17 C sayma
18 E b - sıralama
19 D a - tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E a - seçme
23 A sıralama
24 C C + seçme
25 A c - Olasılık
26 B c - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A d - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C d - Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C e - Elektrik Devreleri
5 D b - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B c - Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D a - Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E a - Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SULTAN GÜNEŞ
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 630
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 183.575
SAYISAL : 165.838
EŞİT AĞIRL : 139.238
SÖZEL : 200.750

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN183.575 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 68.83 2193 34 34 34 8

SAYISAL 165.838 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 56.09 1787 12 12 12 7

EŞİT AĞI 139.238 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 84.34 2687 78 78 78 15

SÖZEL 200.750 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 74.70 2380 54 54 54 10

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 17 5 3.75 12.50
TARİH 10 5 3 2 4.25 42.50
COĞRAFYA 10 2 2 6 1.50 15.00
FELSEFE 5 2 2 1 1.50 30.00
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00 80.00
MATEMATİK 30 2 0 28 2.00 6.67
FİZİK 10 5 3 2 4.25 42.50
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 4 0 6 4.00 40.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 17 5 3.75 12.50
SOSYAL BİL 30 13 7 10 11.25 37.50
MATEMATİK 30 2 0 28 2.00 6.67
FEN BİLİML 30 9 5 16 7.75 25.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 3.75 11.25 2.00 7.75 24.75 183.575

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A c - PARÇADA ANLAM
6 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A b - GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E d - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E a - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A d - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C C + sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D D + tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C d - GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C C + Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C d - Elektrik Devreleri
11 D a - Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D a - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ŞEHMUS ASLAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 651
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 149.800
SAYISAL : 122.612
EŞİT AĞIRL : 180.800
SÖZEL : 179.137

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN149.800 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 82.58 2631 68 68 68 14

SAYISAL 122.612 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 77.65 2474 46 46 46 12

EŞİT AĞI 180.800 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 64.97 2070 27 27 27 8

SÖZEL 179.137 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 81.73 2604 79 79 79 14

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 6 14 8.50 28.33
TARİH 10 2 4 4 1.00 10.00
COĞRAFYA 10 1 2 7 0.50 5.00
FELSEFE 5 3 1 1 2.75 55.00
DİN KÜLTÜR 5 0 4 1 -1.00 0.00
MATEMATİK 30 6 10 14 3.50 11.67
FİZİK 10 2 4 4 1.00 10.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 1 6 3 -0.50 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 6 14 8.50 28.33
SOSYAL BİL 30 6 11 13 3.25 10.83
MATEMATİK 30 6 10 14 3.50 11.67
FEN BİLİML 30 3 13 14 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.50 3.25 3.50 0 15.00 149.800

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A d - PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D e - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E d - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D a - Din ve Sosyal Hayat
30 E c - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D e - fonksiyonlarda işlemler
2 E E + parçalı fonksiyon
3 D a - bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C C + fonksiyonlarda işlemler
6 A b - fonksiyon grafikleri
7 A A + polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D c - özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C b - sayma
17 C a - sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D e - tekrarlı sıralama
21 D e - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C b - seçme
25 A A + Olasılık
26 B a - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B c - Yay Dalgası
4 C a - Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B c - Çözeltilerde Derişim
17 D a - Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : YUSUFY ILMAZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 629
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 148.550
SAYISAL : 91.025
EŞİT AĞIRL : 150.875
SÖZEL : 207.400

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN148.550 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 83.18 2650 72 72 72 15

SAYISAL 91.025 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 96.08 3061 121 121 121 21

EŞİT AĞI 150.875 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 80.48 2564 62 62 62 12

SÖZEL 207.400 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 72.41 2307 44 44 44 9

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 6 15 7.50 25.00
TARİH 10 5 2 3 4.50 45.00
COĞRAFYA 10 4 3 3 3.25 32.50
FELSEFE 5 0 2 3 -0.50 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 5 5 -1.25 0.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 2 6 2 0.50 5.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 6 15 7.50 25.00
SOSYAL BİL 30 11 10 9 8.50 28.33
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 2 14 14 -1.50 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.50 8.50 0.00 0 14.50 148.550

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C e - PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E a - FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E b - KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E c - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D b - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B c - Kütle Özkütle
4 D a - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A c - Magnetizma
7 C a - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D c - Karışımların Sınıflandırılması
18 E b - Çözeltilerde Derişim
19 E c - Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D c - Mayozu açıklar.
22 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZİLAN DOĞAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/E - 623
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 120.300
SAYISAL : 117.625
EŞİT AĞIRL : 107.650
SÖZEL : 124.275

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN120.300 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 92.22 2938 117 117 117 23

SAYISAL 117.625 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 80.60 2568 53 53 53 15

EŞİT AĞI 107.650 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 94.85 3022 120 120 120 24

SÖZEL 124.275 222.517 156.978 156.978 156.978 167.801 93.66 2984 126 126 126 25

Katılım 3186 137 137 137 25

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 2 5 23 0.75 2.50
TARİH 10 0 0 10 0.00 0.00
COĞRAFYA 10 1 2 7 0.50 5.00
FELSEFE 5 1 1 3 0.75 15.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 1 3 26 0.25 0.83
FİZİK 10 1 1 8 0.75 7.50
KİMYA 10 1 1 8 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 2 5 3 0.75 7.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 2 5 23 0.75 2.50
SOSYAL BİL 30 4 5 21 2.75 9.17
MATEMATİK 30 1 3 26 0.25 0.83
FEN BİLİML 30 4 7 19 2.25 7.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 0.75 2.75 0.25 2.25 6.00 120.300

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A CÜMLEDE ANLAM
5 A b - PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E a - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E METİN İNCELEME
28 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A c - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D D + tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A c - Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D b - bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C d - fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B e - Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B B + Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BARANCAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 210
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 166.500
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 200.750
SÖZEL : 234.000

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN166.500 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 76.05 2423 46 46 46 18

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 90.62 2887 99 99 99 21

EŞİT AĞI 200.750 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 53.01 1689 13 13 13 7

SÖZEL 234.000 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 61.71 1966 30 30 30 13

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 18 12 0 15.00 50.00
TARİH 10 4 6 0 2.50 25.00
COĞRAFYA 10 5 5 0 3.75 37.50
FELSEFE 5 0 5 0 -1.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 18 12 0 15.00 50.00
SOSYAL BİL 30 10 20 0 5.00 16.67
MATEMATİK 30 0 0 30 0.00 0.00
FEN BİLİML 30 0 0 30 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 15.00 5.00 0.00 0.00 20.00 166.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C b - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D D + YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E a - FİİLİMSİ
13 C b - İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C C + İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C b - ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A e - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C b - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C a - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E d - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D D + TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A e - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C b - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A c - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : BERFİN EK
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 588
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 194.175
SAYISAL : 152.537
EŞİT AĞIRL : 169.163
SÖZEL : 235.662

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN194.175 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 63.28 2016 24 24 24 11

SAYISAL 152.537 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 62.40 1988 19 19 19 9

EŞİT AĞI 169.163 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 71.97 2293 41 41 41 14

SÖZEL 235.662 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 60.92 1941 29 29 29 12

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 12 5 10.00 33.33
TARİH 10 5 1 4 4.75 47.50
COĞRAFYA 10 2 3 5 1.25 12.50
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 2 7 21 0.25 0.83
FİZİK 10 3 3 4 2.25 22.50
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 6 1 3 5.75 57.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 12 5 10.00 33.33
SOSYAL BİL 30 12 7 11 10.25 34.17
MATEMATİK 30 2 7 21 0.25 0.83
FEN BİLİML 30 9 6 15 7.50 25.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.00 10.25 0.25 7.50 28.00 194.175

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C e - PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D e - tekrarlı sıralama
6 D b - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C a - seçme

10 A c - Olasılık
11 B d - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D e - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B c - Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C d - Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C b - Elektrik Devreleri
11 D a - Temel Kimya Kanunları
12 D a - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ELİF KAYA
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 612
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 207.525
SAYISAL : 152.537
EŞİT AĞIRL : 185.788
SÖZEL : 262.263

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN207.525 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 56.47 1799 17 17 17 8

SAYISAL 152.537 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 62.40 1988 19 19 19 9

EŞİT AĞI 185.788 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 62.02 1976 25 25 25 9

SÖZEL 262.263 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 47.21 1504 16 16 16 7

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 9 8 10.75 35.83
TARİH 10 7 3 0 6.25 62.50
COĞRAFYA 10 6 0 4 6.00 60.00
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 3 4 23 2.00 6.67
FİZİK 10 2 4 4 1.00 10.00
KİMYA 10 1 1 8 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 5 4 1 4.00 40.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 9 8 10.75 35.83
SOSYAL BİL 30 16 10 4 13.50 45.00
MATEMATİK 30 3 4 23 2.00 6.67
FEN BİLİML 30 8 9 13 5.75 19.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.75 13.50 2.00 5.75 32.00 207.525

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D b - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B e - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B d - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D D + bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D e - Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C d - sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D D + tekrarlı sıralama
21 D c - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C a - seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C b - Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C C + GAZ BASINCI
7 B B + Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D a - Mayozu açıklar.
28 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EMİNE H
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 531
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 174.600
SAYISAL : 132.588
EŞİT AĞIRL : 170.825
SÖZEL : 217.375

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN174.600 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 72.72 2317 41 41 41 17

SAYISAL 132.588 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 72.41 2307 40 40 40 16

EŞİT AĞI 170.825 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 70.97 2261 39 39 39 13

SÖZEL 217.375 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 68.61 2186 37 37 37 16

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 15 2 9.25 30.83
TARİH 10 4 5 1 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 3 5 2 1.75 17.50
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 3 7 20 1.25 4.17
FİZİK 10 4 3 3 3.25 32.50
KİMYA 10 1 4 5 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 2 7 1 0.25 2.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 15 2 9.25 30.83
SOSYAL BİL 30 12 15 3 8.25 27.50
MATEMATİK 30 3 7 20 1.25 4.17
FEN BİLİML 30 7 14 9 3.50 11.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.25 8.25 1.25 3.50 22.25 174.600

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E c - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D a - fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E b - Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C a - polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C C + sayma
17 C a - sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E c - seçme
23 A sıralama
24 C a - seçme
25 A c - Olasılık
26 B B + Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D a - Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B c - Kütle Özkütle
8 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B B + Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B e - Çözeltilerde Derişim
17 D e - Temel Kimya Kanunları
18 D c - Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ENES TAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 550
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 232.700
SAYISAL : 179.137
EŞİT AĞIRL : 207.400
SÖZEL : 285.538

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN232.700 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 43.28 1379 8 8 8 2

SAYISAL 179.137 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 49.53 1578 10 10 10 2

EŞİT AĞI 207.400 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 49.25 1569 8 8 8 5

SÖZEL 285.538 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 35.81 1141 8 8 8 4

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 8 8 12.00 40.00
TARİH 10 8 2 0 7.50 75.00
COĞRAFYA 10 4 3 3 3.25 32.50
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 6 8 16 4.00 13.33
FİZİK 10 4 3 3 3.25 32.50
KİMYA 10 2 5 3 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 5 5 0 3.75 37.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 8 8 12.00 40.00
SOSYAL BİL 30 18 9 3 15.75 52.50
MATEMATİK 30 6 8 16 4.00 13.33
FEN BİLİML 30 11 13 6 7.75 25.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.00 15.75 4.00 7.75 39.50 232.700

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D D + YAZIM KURALLARI
10 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E a - METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D c - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C b - sayma
2 C C + sayma
3 E E + sıralama
4 D c - tekrarlı sıralama
5 D D + tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C d - seçme

10 A c - Olasılık
11 B e - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B B + fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D c - fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B B + polinomlarda bölme
28 D D + özdeşlikler
29 D a - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B c - Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C C + Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B e - Yay Dalgası

10 C a - Elektrik Devreleri
11 D a - Temel Kimya Kanunları
12 D e - Mol Kavramı
13 C C + Kimyasal Hesaplamalar
14 E E + Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A d - Karışımların Sınıflandırılması
17 D b - Karışımların Sınıflandırılması
18 E c - Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D c - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : EYLUL
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 552
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 174.775
SAYISAL : 150.875
EŞİT AĞIRL : 159.188
SÖZEL : 199.088

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN174.775 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 72.63 2314 40 40 40 16

SAYISAL 150.875 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 63.09 2010 23 23 23 13

EŞİT AĞI 159.188 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 76.93 2451 55 55 55 18

SÖZEL 199.088 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 75.55 2407 55 55 55 19

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 9 12 6.75 22.50
TARİH 10 3 4 3 2.00 20.00
COĞRAFYA 10 2 1 7 1.75 17.50
FELSEFE 5 3 1 1 2.75 55.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 3 4 23 2.00 6.67
FİZİK 10 4 3 3 3.25 32.50
KİMYA 10 2 5 3 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 2 2 6 1.50 15.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 9 12 6.75 22.50
SOSYAL BİL 30 10 8 12 8.00 26.67
MATEMATİK 30 3 4 23 2.00 6.67
FEN BİLİML 30 8 10 12 5.50 18.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.75 8.00 2.00 5.50 22.25 174.775

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D c - fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C C + sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D D + tekrarlı sıralama
21 D e - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C d - seçme
25 A Olasılık
26 B e - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B c - Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B B + Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D b - Karışımların Sınıflandırılması
14 E c - Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D a - Temel Kimya Kanunları
18 D e - Mol Kavramı
19 C C + Kimyasal Hesaplamalar
20 E E + Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D b - Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : FATİH Y
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 525
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 219.500
SAYISAL : 154.200
EŞİT AĞIRL : 180.800
SÖZEL : 283.875

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN219.500 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 50.53 1610 12 12 12 5

SAYISAL 154.200 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 61.55 1961 17 17 17 7

EŞİT AĞI 180.800 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 64.97 2070 27 27 27 10

SÖZEL 283.875 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 36.69 1169 9 9 9 5

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 14 2 10.50 35.00
TARİH 10 7 2 1 6.50 65.00
COĞRAFYA 10 7 1 2 6.75 67.50
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FİZİK 10 6 2 2 5.50 55.00
KİMYA 10 1 2 7 0.50 5.00
BİYOLOJİ 10 1 2 7 0.50 5.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 14 2 10.50 35.00
SOSYAL BİL 30 19 8 3 17.00 56.67
MATEMATİK 30 2 2 26 1.50 5.00
FEN BİLİML 30 8 6 16 6.50 21.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.50 17.00 1.50 6.50 35.50 219.500

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D a - YAZIM KURALLARI
10 C a - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B e - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E b - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A c - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C e - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A b - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C d - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E d - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C C + seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B B + fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D c - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D e - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C C + GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E c - KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C a - Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D a - Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HALİL DALDAL
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 497
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 141.475
SAYISAL : 102.662
EŞİT AĞIRL : 169.163
SÖZEL : 182.463

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN141.475 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 85.72 2731 83 83 83 21

SAYISAL 102.662 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 89.55 2853 92 92 92 20

EŞİT AĞI 169.163 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 71.97 2293 41 41 41 14

SÖZEL 182.463 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 80.92 2578 75 75 75 22

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 8 10 10.00 33.33
TARİH 10 4 5 1 2.75 27.50
COĞRAFYA 10 2 6 2 0.50 5.00
FELSEFE 5 0 4 1 -1.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00 0.00
MATEMATİK 30 1 3 26 0.25 0.83
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 0 0 10 0.00 0.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 12 8 10 10.00 33.33
SOSYAL BİL 30 7 19 4 2.25 7.50
MATEMATİK 30 1 3 26 0.25 0.83
FEN BİLİML 30 0 0 30 0.00 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.00 2.25 0.25 0.00 12.50 141.475

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C b - PARAGRAFTA YAPI
22 E PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D e - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C b - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A e - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E d - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A e - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D e - GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C d - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E b - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D e - tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C a - seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E c - binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HALİME ORHAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 340
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 192.825
SAYISAL : 140.900
EŞİT AĞIRL : 202.413
SÖZEL : 245.638

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN192.825 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 64.25 2047 27 27 27 12

SAYISAL 140.900 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 68.14 2171 33 33 33 15

EŞİT AĞI 202.413 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 51.98 1656 12 12 12 6

SÖZEL 245.638 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 56.25 1792 27 27 27 10

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 6 9 13.50 45.00
TARİH 10 3 3 4 2.25 22.50
COĞRAFYA 10 6 1 3 5.75 57.50
FELSEFE 5 0 0 5 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25 5.00
MATEMATİK 30 2 1 27 1.75 5.83
FİZİK 10 0 0 10 0.00 0.00
KİMYA 10 1 0 9 1.00 10.00
BİYOLOJİ 10 4 3 3 3.25 32.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 6 9 13.50 45.00
SOSYAL BİL 30 10 7 13 8.25 27.50
MATEMATİK 30 2 1 27 1.75 5.83
FEN BİLİML 30 5 3 22 4.25 14.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 13.50 8.25 1.75 4.25 27.75 192.825

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A SÖZCÜKTE ANLAM
17 D CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D b - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C C + İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C e - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D D + GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A e - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E c - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D D + fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E c - Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B B + polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A A + Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D c - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HURİ RANA SOYORAL
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 0
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 204.325
SAYISAL : 162.512
EŞİT AĞIRL : 229.013
SÖZEL : 247.300

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN204.325 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 58.38 1860 20 20 20 9

SAYISAL 162.512 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 57.53 1833 13 13 13 4

EŞİT AĞI 229.013 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 37.85 1206 5 5 5 4

SÖZEL 247.300 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 55.02 1753 24 24 24 9

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 13 1 12.75 42.50
TARİH 10 5 2 3 4.50 45.00
COĞRAFYA 10 2 6 2 0.50 5.00
FELSEFE 5 3 0 2 3.00 60.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 7 2 21 6.50 21.67
FİZİK 10 2 4 4 1.00 10.00
KİMYA 10 0 2 8 -0.50 0.00
BİYOLOJİ 10 3 3 4 2.25 22.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 16 13 1 12.75 42.50
SOSYAL BİL 30 12 11 7 9.25 30.83
MATEMATİK 30 7 2 21 6.50 21.67
FEN BİLİML 30 5 9 16 2.75 9.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.75 9.25 6.50 2.75 31.25 204.325

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D a - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C d - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D c - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C d - İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D b - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D b - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E c - Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C C + sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C d - seçme

10 A A + Olasılık
11 B e - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D D + fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D D + bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D D + polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B B + polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C b - GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B Dalga Hareketi
6 A b - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E c - KATI BASINCI
9 B e - Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D a - Temel Kimya Kanunları
12 D e - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E d - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : HÜSEYİN SEYİTOĞLU
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 0
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 199.300
SAYISAL : 160.850
EŞİT AĞIRL : 167.500
SÖZEL : 237.325

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN199.300 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 60.70 1934 22 22 22 10

SAYISAL 160.850 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 58.51 1864 14 14 14 5

EŞİT AĞI 167.500 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 72.82 2320 44 44 44 16

SÖZEL 237.325 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 60.01 1912 28 28 28 11

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 10 10 7.50 25.00
TARİH 10 5 3 2 4.25 42.50
COĞRAFYA 10 4 1 5 3.75 37.50
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 4 6 20 2.50 8.33
FİZİK 10 3 4 3 2.00 20.00
KİMYA 10 2 5 3 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 5 5 0 3.75 37.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 10 10 7.50 25.00
SOSYAL BİL 30 15 8 7 13.00 43.33
MATEMATİK 30 4 6 20 2.50 8.33
FEN BİLİML 30 10 14 6 6.50 21.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.50 13.00 2.50 6.50 29.50 199.300

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D b - CÜMLEDE ANLAM
4 A e - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E a - METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E E + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C a - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A c - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E d - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C C + sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C d - seçme

10 A Olasılık
11 B e - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B B + fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D c - fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A c - polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C C + polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D c - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B c - Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C C + Elektrik Devreleri
8 E c - KATI BASINCI
9 B e - Yay Dalgası

10 C a - Elektrik Devreleri
11 D a - Temel Kimya Kanunları
12 D e - Mol Kavramı
13 C C + Kimyasal Hesaplamalar
14 E E + Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A d - Karışımların Sınıflandırılması
17 D b - Karışımların Sınıflandırılması
18 E c - Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D c - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : İSMAİL AYSAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 245
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 153.900
SAYISAL : 101.000
EŞİT AĞIRL : 134.250
SÖZEL : 207.400

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN153.900 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 81.01 2581 58 58 58 20

SAYISAL 101.000 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 90.62 2887 99 99 99 21

EŞİT AĞI 134.250 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 86.25 2748 84 84 84 22

SÖZEL 207.400 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 72.41 2307 44 44 44 17

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 11 10 6.25 20.83
TARİH 10 3 4 3 2.00 20.00
COĞRAFYA 10 5 3 2 4.25 42.50
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75 35.00
MATEMATİK 30 0 5 25 -1.25 0.00
FİZİK 10 1 0 9 1.00 10.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 3 6 0.25 2.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 9 11 10 6.25 20.83
SOSYAL BİL 30 12 9 9 9.75 32.50
MATEMATİK 30 0 5 25 -1.25 0.00
FEN BİLİML 30 2 3 25 1.25 4.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.25 9.75 0 1.25 16.00 153.900

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D c - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B c - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E a - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C b - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D D + GÖLLER
13 C b - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D e - TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D c - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C d - sayma
2 C a - sayma
3 E b - sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C a - seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MAKBULE BİÇEN
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 670
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 231.200
SAYISAL : 174.150
EŞİT AĞIRL : 250.625
SÖZEL : 288.863

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN231.200 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 44.16 1407 9 9 9 3

SAYISAL 174.150 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 52.13 1661 11 11 11 3

EŞİT AĞI 250.625 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 27.18 866 1 1 1 1

SÖZEL 288.863 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 34.31 1093 7 7 7 3

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 18 4 8 17.00 56.67
TARİH 10 4 2 4 3.50 35.00
COĞRAFYA 10 5 2 3 4.50 45.00
FELSEFE 5 1 2 2 0.50 10.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75 55.00
MATEMATİK 30 6 2 22 5.50 18.33
FİZİK 10 2 2 6 1.50 15.00
KİMYA 10 0 1 9 -0.25 0.00
BİYOLOJİ 10 5 3 2 4.25 42.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 18 4 8 17.00 56.67
SOSYAL BİL 30 13 7 10 11.25 37.50
MATEMATİK 30 6 2 22 5.50 18.33
FEN BİLİML 30 7 6 17 5.50 18.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 17.00 11.25 5.50 5.50 39.25 231.200

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C C + PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A d - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D c - GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D D + özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C C + sayma
17 C C + sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D c - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C a - seçme
25 A A + Olasılık
26 B B + Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D a - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MELEK KAYA
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 275
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 183.825
SAYISAL : 142.562
EŞİT AĞIRL : 179.137
SÖZEL : 225.688

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN183.825 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 68.55 2184 32 32 32 14

SAYISAL 142.562 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 67.42 2148 31 31 31 14

EŞİT AĞI 179.137 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 66.29 2112 31 31 31 12

SÖZEL 225.688 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 65.38 2083 34 34 34 14

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 15 1 10.25 34.17
TARİH 10 5 4 1 4.00 40.00
COĞRAFYA 10 2 5 3 0.75 7.50
FELSEFE 5 3 2 0 2.50 50.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 4 10 16 1.50 5.00
FİZİK 10 4 3 3 3.25 32.50
KİMYA 10 0 5 5 -1.25 0.00
BİYOLOJİ 10 4 5 1 2.75 27.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 15 1 10.25 34.17
SOSYAL BİL 30 12 14 4 8.50 28.33
MATEMATİK 30 4 10 16 1.50 5.00
FEN BİLİML 30 8 13 9 4.75 15.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.25 8.50 1.50 4.75 25.00 183.825

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A d - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A d - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C e - PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C e - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C a - İSİM TAMLAMASI
16 E E + ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C a - ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E c - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D D + tekrarlı sıralama
5 D b - tekrarlı sıralama
6 D b - seçme
7 E c - seçme
8 A sıralama
9 C d - seçme

10 A b - Olasılık
11 B e - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D c - fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A b - fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E E + Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B B + polinomlarda bölme
28 D c - özdeşlikler
29 D a - Çarpanlara Ayırma
30 D D + Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C e - Elektrik Devreleri
11 D b - Temel Kimya Kanunları
12 D c - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D e - Karışımların Sınıflandırılması
18 E b - Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : MERYEM IRMAK
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 293
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 223.750
SAYISAL : 152.537
EŞİT AĞIRL : 237.325
SÖZEL : 295.513

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN223.750 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 48.24 1537 11 11 11 4

SAYISAL 152.537 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 62.40 1988 19 19 19 9

EŞİT AĞI 237.325 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 33.52 1068 3 3 3 2

SÖZEL 295.513 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 31.10 991 5 5 5 2

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 21 9 0 18.75 62.50
TARİH 10 2 7 1 0.25 2.50
COĞRAFYA 10 4 5 1 2.75 27.50
FELSEFE 5 5 0 0 5.00 100.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 4 9 17 1.75 5.83
FİZİK 10 3 3 4 2.25 22.50
KİMYA 10 1 4 5 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 5 5 0 3.75 37.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 21 9 0 18.75 62.50
SOSYAL BİL 30 14 14 2 10.50 35.00
MATEMATİK 30 4 9 17 1.75 5.83
FEN BİLİML 30 9 12 9 6.00 20.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 18.75 10.50 1.75 6.00 37.00 223.750

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D c - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C C + PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C C + İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C C + İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E c - ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B c - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A d - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E a - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A d - TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E a - İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C sayma
2 C sayma
3 E sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D c - tekrarlı sıralama
6 D b - seçme
7 E b - seçme
8 A c - sıralama
9 C seçme

10 A c - Olasılık
11 B B + Olasılık
12 E c - binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A A + fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D D + bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E d - Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B B + polinomlarda bölme
28 D a - özdeşlikler
29 D c - Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C b - GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D c - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B d - Dalga Hareketi
6 A Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D b - Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A b - Karışımların Sınıflandırılması
17 D D + Karışımların Sınıflandırılması
18 E c - Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B c - Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : NALİN SAYRAV
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 547
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 212.700
SAYISAL : 200.750
EŞİT AĞIRL : 237.325
SÖZEL : 225.688

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN212.700 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 53.67 1710 14 14 14 7

SAYISAL 200.750 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 39.42 1256 6 6 6 1

EŞİT AĞI 237.325 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 33.52 1068 3 3 3 2

SÖZEL 225.688 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 65.38 2083 34 34 34 14

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 8 8 12.00 40.00
TARİH 10 2 6 2 0.50 5.00
COĞRAFYA 10 2 4 4 1.00 10.00
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 11 10 9 8.50 28.33
FİZİK 10 4 4 2 3.00 30.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 5 3 2 4.25 42.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 14 8 8 12.00 40.00
SOSYAL BİL 30 10 13 7 6.75 22.50
MATEMATİK 30 11 10 9 8.50 28.33
FEN BİLİML 30 9 10 11 6.50 21.67

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.00 6.75 8.50 6.50 33.75 212.700

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C a - ESER İÇERİK
10 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D e - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C C + İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C e - Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E c - TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E b - TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E E + Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E b - İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E E + Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E E + parçalı fonksiyon
3 D D + bileşke fonksiyon
4 D c - fonksiyon grafikleri
5 C C + fonksiyonlarda işlemler
6 A b - fonksiyon grafikleri
7 A A + polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E E + Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C C + polimlarda sabit terim
12 B B + polinomlarda bölme
13 D c - özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D D + Çarpanlara Ayırma
16 C C + sayma
17 C sayma
18 E E + sıralama
19 D D + tekrarlı sıralama
20 D b - tekrarlı sıralama
21 D b - seçme
22 E a - seçme
23 A sıralama
24 C d - seçme
25 A b - Olasılık
26 B e - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B a - fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B B + Yay Dalgası
4 C e - Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B B + Kütle Özkütle
8 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B d - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D e - Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D c - Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ÖZLEM SOLMAZ
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 579
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 188.400
SAYISAL : 115.963
EŞİT AĞIRL : 157.525
SÖZEL : 260.600

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN188.400 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 66.26 2111 29 29 29 13

SAYISAL 115.963 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 81.39 2593 57 57 57 17

EŞİT AĞI 157.525 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 77.97 2484 57 57 57 19

SÖZEL 260.600 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 48.09 1532 18 18 18 8

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 9 8 10.75 35.83
TARİH 10 3 4 3 2.00 20.00
COĞRAFYA 10 6 1 3 5.75 57.50
FELSEFE 5 2 1 2 1.75 35.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75 75.00
MATEMATİK 30 1 13 16 -2.25 0.00
FİZİK 10 4 3 3 3.25 32.50
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 3 4 3 2.00 20.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 9 8 10.75 35.83
SOSYAL BİL 30 15 7 8 13.25 44.17
MATEMATİK 30 1 13 16 -2.25 0.00
FEN BİLİML 30 7 10 13 4.50 15.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 10.75 13.25 0 4.50 26.25 188.400

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D b - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C b - ESER İÇERİK
26 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D b - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E a - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C b - sayma
2 C sayma
3 E b - sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D e - tekrarlı sıralama
6 D b - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C a - seçme

10 A c - Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B B + fonksiyon çeşitleri
14 B c - fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C e - fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A c - polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B a - polinomlarda bölme
28 D a - özdeşlikler
29 D c - Çarpanlara Ayırma
30 D c - Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D e - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B d - Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E E + KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C a - Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D b - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A b - Karışımların Sınıflandırılması
17 D c - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SEMANUR TURAN
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 242
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 219.225
SAYISAL : 157.525
EŞİT AĞIRL : 199.088
SÖZEL : 280.550

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN219.225 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 50.60 1612 13 13 13 6

SAYISAL 157.525 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 59.92 1909 15 15 15 6

EŞİT AĞI 199.088 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 54.08 1723 16 16 16 8

SÖZEL 280.550 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 38.54 1228 11 11 11 6

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 17 10 3 14.50 48.33
TARİH 10 7 3 0 6.25 62.50
COĞRAFYA 10 5 5 0 3.75 37.50
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 1 3 26 0.25 0.83
FİZİK 10 2 5 3 0.75 7.50
KİMYA 10 1 1 8 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 7 1 2 6.75 67.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 17 10 3 14.50 48.33
SOSYAL BİL 30 16 14 0 12.50 41.67
MATEMATİK 30 1 3 26 0.25 0.83
FEN BİLİML 30 10 7 13 8.25 27.50

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 14.50 12.50 0.25 8.25 35.50 219.225

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D e - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C a - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A e - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E c - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E E + SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D D + YAZIM KURALLARI
24 C d - NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C e - İSİM TAMLAMASI
30 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E c - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C C + Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E c - KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D a - GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C e - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E d - Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D e - Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E b - seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B B + Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E b - KATI BASINCI
3 B e - Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D Elektrik Akımı
6 C e - GAZ BASINCI
7 B B + Kütle Özkütle
8 D e - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B e - Dalga Hareketi

10 A A + Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A c - Karışımların Sınıflandırılması
13 D D + Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SÜLEYMAN GÖK
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 559
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 234.800
SAYISAL : 154.200
EŞİT AĞIRL : 180.800
SÖZEL : 313.800

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN234.800 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 42.25 1346 6 6 6 1

SAYISAL 154.200 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 61.55 1961 17 17 17 7

EŞİT AĞI 180.800 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 64.97 2070 27 27 27 10

SÖZEL 313.800 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 22.13 705 1 1 1 1

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 9 6 12.75 42.50
TARİH 10 8 2 0 7.50 75.00
COĞRAFYA 10 4 4 2 3.00 30.00
FELSEFE 5 4 1 0 3.75 75.00
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00 100.00
MATEMATİK 30 1 7 22 -0.75 0.00
FİZİK 10 6 2 2 5.50 55.00
KİMYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
BİYOLOJİ 10 5 4 1 4.00 40.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 15 9 6 12.75 42.50
SOSYAL BİL 30 21 7 2 19.25 64.17
MATEMATİK 30 1 7 22 -0.75 0.00
FEN BİLİML 30 11 9 10 8.75 29.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 12.75 19.25 0 8.75 40.00 234.800

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
3 D D + CÜMLEDE ANLAM
4 A A + CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D D + ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C b - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D e - YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E FİİLİMSİ
13 C b - İSİM TAMLAMASI
14 E İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C b - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A d - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E d - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A A + Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D e - GÖLLER
13 C e - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E E + TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C d - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E E + KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E a - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D D + Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C d - sayma
2 C a - sayma
3 E sıralama
4 D a - tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D e - seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C a - seçme

10 A c - Olasılık
11 B B + Olasılık
12 E binom açılımı
13 B fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D c - özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D D + Elektrik Akımı
2 C a - GAZ BASINCI
3 B B + Kütle Özkütle
4 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B B + Yay Dalgası

10 C d - Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A c - Karışımların Sınıflandırılması
17 D e - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B c - Çözeltilerde Derişim
21 D D + Mayozu açıklar.
22 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C a - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ŞİMAL
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 77
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 140.125
SAYISAL : 91.025
EŞİT AĞIRL : 145.887
SÖZEL : 190.775

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN140.125 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 86.25 2748 86 86 86 22

SAYISAL 91.025 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 96.08 3061 121 121 121 23

EŞİT AĞI 145.887 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 82.11 2616 68 68 68 21

SÖZEL 190.775 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 78.28 2494 63 63 63 21

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 12 7 8.00 26.67
TARİH 10 3 6 1 1.50 15.00
COĞRAFYA 10 2 1 7 1.75 17.50
FELSEFE 5 1 1 3 0.75 15.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 1 9 20 -1.25 0.00
FİZİK 10 0 5 5 -1.25 0.00
KİMYA 10 1 4 5 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 1 0 9 1.00 10.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 12 7 8.00 26.67
SOSYAL BİL 30 8 10 12 5.50 18.33
MATEMATİK 30 1 9 20 -1.25 0.00
FEN BİLİML 30 2 9 19 -0.25 0.00

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 8.00 5.50 0 0 12.00 140.125

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E c - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C d - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D e - CÜMLEDE ANLAM
18 A A + CÜMLEDE ANLAM
19 A PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C a - İSİM TAMLAMASI
30 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A d - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D c - fonksiyonlarda işlemler
2 E c - parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D e - fonksiyon grafikleri
5 C a - fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D b - polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B B + polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D e - Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C a - sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D e - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A b - fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C b - Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C a - Elektrik Devreleri
5 D c - Elektrik Akımı
6 C b - GAZ BASINCI
7 B e - Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D b - Karışımların Sınıflandırılması
14 E c - Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D e - Mol Kavramı
19 C C + Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : UĞUR ŞAHİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 577
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 178.925
SAYISAL : 152.537
EŞİT AĞIRL : 165.838
SÖZEL : 205.738

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN178.925 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 70.75 2254 36 36 36 15

SAYISAL 152.537 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 62.40 1988 19 19 19 9

EŞİT AĞI 165.838 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 73.79 2351 48 48 48 17

SÖZEL 205.738 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 73.01 2326 47 47 47 18

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 9 11 7.75 25.83
TARİH 10 3 4 3 2.00 20.00
COĞRAFYA 10 2 1 7 1.75 17.50
FELSEFE 5 3 1 1 2.75 55.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50 30.00
MATEMATİK 30 3 4 23 2.00 6.67
FİZİK 10 5 2 3 4.50 45.00
KİMYA 10 2 5 3 0.75 7.50
BİYOLOJİ 10 1 2 7 0.50 5.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 10 9 11 7.75 25.83
SOSYAL BİL 30 10 8 12 8.00 26.67
MATEMATİK 30 3 4 23 2.00 6.67
FEN BİLİML 30 8 9 13 5.75 19.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 7.75 8.00 2.00 5.75 23.50 178.925

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D D + ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A A + PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C d - ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E METİN İNCELEME
12 C C + ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A e - SÖZCÜKTE ANLAM
17 D b - CÜMLEDE ANLAM
18 A CÜMLEDE ANLAM
19 A A + PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C a - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D c - YAZIM KURALLARI
24 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B B + FİİLİMSİ
26 E FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E a - İSİM TAMLAMASI
29 C İSİM TAMLAMASI
30 E c - ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B e - Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A e - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D TOPRAKLAR
14 E KAYAÇLAR
15 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C C + KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C a - Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D D + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A b - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D Din ve Sosyal Hayat
30 E d - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D c - fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C C + sayma
18 E E + sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D D + tekrarlı sıralama
21 D e - seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C d - seçme
25 A Olasılık
26 B e - Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + Elektrik Devreleri
2 E E + KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C a - Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B c - Kütle Özkütle
8 D D + Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B B + Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A d - Karışımların Sınıflandırılması
13 D b - Karışımların Sınıflandırılması
14 E c - Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D a - Temel Kimya Kanunları
18 D e - Mol Kavramı
19 C C + Kimyasal Hesaplamalar
20 E E + Tepkime türleri
21 D Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D D + Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A b - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ÜZLİFET KESKİN
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 272
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 155.625
SAYISAL : 114.300
EŞİT AĞIRL : 132.588
SÖZEL : 197.425

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN155.625 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 80.45 2563 56 56 56 19

SAYISAL 114.300 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 82.64 2633 63 63 63 18

EŞİT AĞI 132.588 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 87.07 2774 88 88 88 23

SÖZEL 197.425 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 75.96 2420 57 57 57 20

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 11 11 5.25 17.50
TARİH 10 4 4 2 3.00 30.00
COĞRAFYA 10 4 4 2 3.00 30.00
FELSEFE 5 2 0 3 2.00 40.00
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25 25.00
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FİZİK 10 1 0 9 1.00 10.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 2 2 6 1.50 15.00

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 8 11 11 5.25 17.50
SOSYAL BİL 30 12 11 7 9.25 30.83
MATEMATİK 30 0 2 28 -0.50 0.00
FEN BİLİML 30 3 2 25 2.50 8.33

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 5.25 9.25 0 2.50 16.50 155.625

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(B)
1 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
2 D D + HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
3 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
4 A İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
5 E ŞİİR İNCELEME-AHENK
6 D ŞİİR İNCELEME-AHENK
7 A PARAGRAFTA ANLAM-KONU
8 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
9 C C + ESER İÇERİK
10 E SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
11 E E + METİN İNCELEME
12 C a - ŞİİR İNCELEME-YORUM
13 A c - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
14 C İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
15 D b - SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
16 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
17 D D + CÜMLEDE ANLAM
18 A c - CÜMLEDE ANLAM
19 A b - PARÇADA ANLAM
20 D ANLATIM TEKNİKLERİ
21 C d - PARAGRAFTA YAPI
22 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
23 D a - YAZIM KURALLARI
24 C NOKTALAMA İŞARETLERİ
25 B d - FİİLİMSİ
26 E E + FİİLİMSİ
27 C d - İSİM TAMLAMASI
28 E İSİM TAMLAMASI
29 C d - İSİM TAMLAMASI
30 E ŞİİR İNCELEME-YORUM
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(B)
1 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
2 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
3 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
4 E E + Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
5 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
6 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
7 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
8 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
9 A Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
10 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
11 E E + TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
12 C e - Türkiye'nin Yer Şekilleri
13 D b - TOPRAKLAR
14 E E + KAYAÇLAR
15 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
16 C b - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
17 D GÖLLER
18 C C + TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
19 E TÜRKİYE'DE GÖLLER
20 E b - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
21 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
22 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 A A + Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
24 C C + Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 D Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 C d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
27 A A + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
28 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı
29 D c - Din ve Sosyal Hayat
30 E c - Din ve Aile

S C ÖC MATEMATİK(B)
1 D fonksiyonlarda işlemler
2 E parçalı fonksiyon
3 D bileşke fonksiyon
4 D fonksiyon grafikleri
5 C fonksiyonlarda işlemler
6 A fonksiyon grafikleri
7 A polinomlarda işlemler
8 D polinomlarda bölme
9 E d - Çarpanlara Ayırma

10 A polinomlarda bölme
11 C polimlarda sabit terim
12 B polinomlarda bölme
13 D özdeşlikler
14 D Çarpanlara Ayırma
15 D Çarpanlara Ayırma
16 C sayma
17 C sayma
18 E sıralama
19 D tekrarlı sıralama
20 D tekrarlı sıralama
21 D seçme
22 E seçme
23 A sıralama
24 C seçme
25 A c - Olasılık
26 B Olasılık
27 E binom açılımı
28 B fonksiyon çeşitleri
29 B fonksiyonlarda işlemler
30 A fonksiyonlarda işlemler
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(B)
1 C Elektrik Devreleri
2 E KATI BASINCI
3 B Yay Dalgası
4 C Elektrik Devreleri
5 D D + Elektrik Akımı
6 C GAZ BASINCI
7 B Kütle Özkütle
8 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9 B Dalga Hareketi

10 A Magnetizma
11 D Kimyasal Hesaplamalar
12 A Karışımların Sınıflandırılması
13 D Karışımların Sınıflandırılması
14 E Çözeltilerde Derişim
15 E Çözeltilerde Derişim
16 B Çözeltilerde Derişim
17 D Temel Kimya Kanunları
18 D Mol Kavramı
19 C Kimyasal Hesaplamalar
20 E Tepkime türleri
21 D D + Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
22 C e - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
24 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
26 B Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 D Mayozu açıklar.
28 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 E Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : ZEYNEP TUNCER
SINIF/SUBE - NO  : 10/F - 48
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 139.975
SAYISAL : 114.300
EŞİT AĞIRL : 155.863
SÖZEL : 167.500

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN139.975 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 86.28 2749 87 87 87 23

SAYISAL 114.300 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 82.64 2633 63 63 63 18

EŞİT AĞI 155.863 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 78.66 2506 59 59 59 20

SÖZEL 167.500 222.517 156.978 156.978 156.978 190.007 84.78 2701 92 92 92 23

Katılım 3186 137 137 137 23

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 18 1 6.50 21.67
TARİH 10 1 6 3 -0.50 0.00
COĞRAFYA 10 3 6 1 1.50 15.00
FELSEFE 5 1 4 0 0.00 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50 50.00
MATEMATİK 30 3 5 22 1.75 5.83
FİZİK 10 1 8 1 -1.00 0.00
KİMYA 10 2 4 4 1.00 10.00
BİYOLOJİ 10 2 7 1 0.25 2.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 11 18 1 6.50 21.67
SOSYAL BİL 30 8 18 4 3.50 11.67
MATEMATİK 30 3 5 22 1.75 5.83
FEN BİLİML 30 5 19 6 0.25 0.83

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 6.50 3.50 1.75 0.25 12.00 139.975

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D a - CÜMLEDE ANLAM
4 A b - CÜMLEDE ANLAM
5 A d - PARÇADA ANLAM
6 D e - ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C a - PARAGRAFTA YAPI
8 E E + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D b - YAZIM KURALLARI
10 C b - NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B a - FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C İSİM TAMLAMASI
14 E d - İSİM TAMLAMASI
15 C C + İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D c - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A A + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D b - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A e - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E b - TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C C + ESER İÇERİK
26 E b - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A e - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D D + Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B d - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B a - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A c - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B c - Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A d - Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E d - Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C d - KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D a - GÖLLER
13 C d - TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E d - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E E + BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C a - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D D + TOPRAKLAR
19 E c - KAYAÇLAR
20 A A + TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A c - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D e - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C C + Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E b - Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D c - Din ve Sosyal Hayat
27 E E + Din ve Aile
28 C C + Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C C + sayma
3 E d - sıralama
4 D a - tekrarlı sıralama
5 D tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E d - seçme
8 A sıralama
9 C C + seçme

10 A Olasılık
11 B e - Olasılık
12 E binom açılımı
13 B a - fonksiyon çeşitleri
14 B fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A fonksiyon grafikleri
22 A polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B polinomlarda bölme
28 D özdeşlikler
29 D Çarpanlara Ayırma
30 D Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D a - Elektrik Akımı
2 C C + GAZ BASINCI
3 B c - Kütle Özkütle
4 D b - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B e - Dalga Hareketi
6 A d - Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E a - KATI BASINCI
9 B e - Yay Dalgası

10 C a - Elektrik Devreleri
11 D c - Temel Kimya Kanunları
12 D c - Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E E + Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A A + Karışımların Sınıflandırılması
17 D b - Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B a - Çözeltilerde Derişim
21 D c - Mayozu açıklar.
22 A Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E a - Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.



Öğrenci Sonuç Belgesi KURUMSAL DENEMELER / Bilfen Kurumsal Deneme-4 / Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4

AD SOYAD           : SEFO
SINIF/SUBE - NO  : 10/S - 3
IL-ILÇE                 : Mardin - MİDYAT
KURUM                : GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ

TYT PUAN : 168.425
SAYISAL : 149.213
EŞİT AĞIRL : 185.788
SÖZEL : 189.113

Puan Gen. Ort İl Ort İlçe Ort Krm Ort Sb Ort % Dilim Gen. Sr İl Sr ilçe Sr Krm. Şr Şb. Sr

TYT PUAN168.425 222.517 156.978 156.978 156.978 168.425 75.46 2404 44 44 44 1

SAYISAL 149.213 222.517 156.978 156.978 156.978 168.425 64.03 2040 26 26 26 1

EŞİT AĞI 185.788 222.517 156.978 156.978 156.978 168.425 62.02 1976 25 25 25 1

SÖZEL 189.113 222.517 156.978 156.978 156.978 168.425 78.88 2513 68 68 68 1

Katılım 3186 137 137 137 1

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 13 4 9.75 32.50
TARİH 10 5 4 1 4.00 40.00
COĞRAFYA 10 0 3 7 -0.75 0.00
FELSEFE 5 0 1 4 -0.25 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 2 2 0.50 10.00
MATEMATİK 30 5 8 17 3.00 10.00
FİZİK 10 2 2 6 1.50 15.00
KİMYA 10 0 0 10 0.00 0.00
BİYOLOJİ 10 4 5 1 2.75 27.50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net Başarı
TÜRK DİLİ 30 13 13 4 9.75 32.50
SOSYAL BİL 30 6 10 14 3.50 11.67
MATEMATİK 30 5 8 17 3.00 10.00
FEN BİLİML 30 6 7 17 4.25 14.17

Sinav Adı TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 - - - - - -
Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-4 9.75 3.50 3.00 4.25 20.50 168.425

S C ÖC TÜRK DİLİ VE ED(A)
1 D D + SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM
2 A A + SÖZCÜKTE ANLAM
3 D e - CÜMLEDE ANLAM
4 A c - CÜMLEDE ANLAM
5 A A + PARÇADA ANLAM
6 D ANLATIM TEKNİKLERİ
7 C PARAGRAFTA YAPI
8 E a - PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
9 D YAZIM KURALLARI
10 C C + NOKTALAMA İŞARETLERİ
11 B B + FİİLİMSİ
12 E E + FİİLİMSİ
13 C d - İSİM TAMLAMASI
14 E a - İSİM TAMLAMASI
15 C İSİM TAMLAMASI
16 E d - ŞİİR İNCELEME-YORUM
17 A A + GEÇİŞ DÖNEMİ-KUTADGU BİLİG
18 D b - HALK HİKÂYESİ-MESNEVİ
19 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
20 A e - İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
21 E E + ŞİİR İNCELEME-AHENK
22 D e - ŞİİR İNCELEME-AHENK
23 A d - PARAGRAFTA ANLAM-KONU
24 E E + TANZİMAT EDEBİYATI-ESER
25 C a - ESER İÇERİK
26 E d - SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖZELLİK
27 E E + METİN İNCELEME
28 C e - ŞİİR İNCELEME-YORUM
29 A A + PARAGRAFTA ANLAM-YARDIMCI DÜŞÜNCE
30 C C + İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ EDEBİYAT
S C ÖC SOSYAL BİLİMLER(A)
1 E a - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
2 D e - Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve
3 B B + İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
4 B e - İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti
5 A b - Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişki
6 B B + Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu
7 C C + Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsur
8 B B + Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasın
9 A A + Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflar
10 E Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri i
11 C KAYNAK ÇEŞİTLERİ
12 D GÖLLER
13 C TÜRKİYE'NİN AKARSULARI
14 E c - TÜRKİYE'DE GÖLLER
15 E d - BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
16 E TÜRKİYE'NİN BİTKİLERİ
17 C e - Türkiye'nin Yer Şekilleri
18 D TOPRAKLAR
19 E KAYAÇLAR
20 A TÜRKİYE'DE TOPRAKLAR
21 A Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
22 C Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
23 D a - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
24 C Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
25 E Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
26 D Din ve Sosyal Hayat
27 E Din ve Aile
28 C a - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
29 A d - Kur'an-ı Kerim ve Gençler
30 E E + İnsanın Allah ile İrtibatı

S C ÖC MATEMATİK(A)
1 C C + sayma
2 C a - sayma
3 E E + sıralama
4 D tekrarlı sıralama
5 D e - tekrarlı sıralama
6 D seçme
7 E seçme
8 A sıralama
9 C seçme

10 A Olasılık
11 B Olasılık
12 E binom açılımı
13 B B + fonksiyon çeşitleri
14 B e - fonksiyonlarda işlemler
15 A fonksiyonlarda işlemler
16 D fonksiyonlarda işlemler
17 E parçalı fonksiyon
18 D bileşke fonksiyon
19 D fonksiyon grafikleri
20 C fonksiyonlarda işlemler
21 A c - fonksiyon grafikleri
22 A b - polinomlarda işlemler
23 D polinomlarda bölme
24 E Çarpanlara Ayırma
25 A e - polinomlarda bölme
26 C polimlarda sabit terim
27 B B + polinomlarda bölme
28 D c - özdeşlikler
29 D a - Çarpanlara Ayırma
30 D D + Çarpanlara Ayırma
S C ÖC FEN BİLİMLERİ(A)
1 D e - Elektrik Akımı
2 C GAZ BASINCI
3 B d - Kütle Özkütle
4 D Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 B B + Dalga Hareketi
6 A A + Magnetizma
7 C Elektrik Devreleri
8 E KATI BASINCI
9 B Yay Dalgası

10 C Elektrik Devreleri
11 D Temel Kimya Kanunları
12 D Mol Kavramı
13 C Kimyasal Hesaplamalar
14 E Tepkime türleri
15 D Kimyasal Hesaplamalar
16 A Karışımların Sınıflandırılması
17 D Karışımların Sınıflandırılması
18 E Çözeltilerde Derişim
19 E Çözeltilerde Derişim
20 B Çözeltilerde Derişim
21 D Mayozu açıklar.
22 A c - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
23 E d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
24 A A + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
25 D b - Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
26 C d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
27 E E + Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü
28 B B + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
29 C C + Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
30 B d - Kalıtımın genel esaslarını açıklar.


