
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

KATILIMLAR

1 9 CANAN KAVAK 12C 23 10 20,50 22 8 20,00 1 1 0,75 46 19 41,25 285,207 1 1 256 128,436 6 33 7428 233,910 1 1 1329

2 177 ALİASLAN 12C 18 11 15,25 17 15 13,25 0 2 -0,50 35 28 28,00 233,532 2 2 847 204,328 3 3 2883

3 431 ROJDA ŞAHİN 12D 13 13 9,75 20 16 16,00 33 29 25,75 231,057 1 3 891 177,173 3 12 4978

4 43 BURAK ASLAN 12D 15 15 11,25 19 17 14,75 1 0 1,00 2 5 0,75 37 37 27,75 229,102 2 4 926 132,884 1 29 7188 186,988 2 8 4123

5 397 BİLAL ÖNER 12C 13 13 9,75 18 10 15,50 31 23 25,25 228,427 3 5 939 177,173 8 12 4978

6 16 UNER EVİN 12C 9 10 6,50 18 8 16,00 1 1 0,75 28 19 23,25 221,047 4 6 1085 128,436 6 33 7428 162,090 15 23 6330

7 416 EDANUR ÖNAL 12C 22 14 18,50 12 18 7,50 2 5 0,75 36 37 26,75 213,297 5 7 1280 128,436 6 33 7428 223,650 2 2 1758

8 398 BÜŞRA GÜNAYDIN 12C 12 10 9,50 14 12 11,00 1 1 0,75 2 0 2,00 29 23 23,25 203,987 6 8 1532 138,916 1 26 6628 177,480 7 11 4950

9 389 SİBEL DONAT 12C 14 16 10,00 13 10 10,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 28 24,00 202,897 7 9 1579 133,336 3 28 7156 186,405 6 9 4152

10 111 MARYA SOYORAL 12C 15 9 12,75 13 18 8,50 0 2 -0,50 28 29 20,75 200,847 8 10 1650 191,503 4 5 3787

11 83 SUDE ARAS 12D 12 21 6,75 16 16 12,00 28 37 18,75 200,777 3 11 1652 161,783 4 24 6361

12 392 12C 13 22 7,50 15 14 11,50 28 36 19,00 200,457 9 12 1661 165,630 12 19 6018

13 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 5 3 4,25 16 12 13,00 1 3 0,25 11 13 7,75 33 31 25,25 198,337 1 13 1721 168,011 5 15 4807 149,488 4 35 7504

14 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 9 8 7,00 13 7 11,25 1 0 1,00 23 15 19,25 197,602 10 14 1741 128,954 5 31 7403 165,185 13 20 6055

15 437 SÜLEYMAN 12F 7 10 4,50 15 10 12,50 22 20 17,00 196,477 1 15 1783 150,240 4 31 7439

16 391 Ş*M A KALK* 12C 11 14 7,50 13 15 9,25 1 3 0,25 25 32 17,00 188,622 11 16 2063 166,160 11 18 5966

17 406 RAHİME MUTLU 12F 15 13 11,75 10 13 6,75 0 9 -2,25 25 35 16,25 188,562 2 17 2064 182,663 2 10 4490

18 109 EVİN IŞIK 12D 15 13 11,75 12 28 5,00 0 2 -0,50 27 43 16,25 179,357 4 18 2447 187,433 1 7 4087

19 411 VEYSEL ERP 12D 9 13 5,75 13 18 8,50 22 31 14,25 179,287 5 19 2457 156,653 5 26 6853

20 113 ŞEVVAL SOYORAL 12C 13 15 9,25 10 15 6,25 0 3 -0,75 23 33 14,75 178,232 12 20 2518 173,018 10 16 5362

21 85 ENES ASLAN 12F 17 16 13,00 11 28 4,00 0 4 -1,00 28 48 16,00 177,947 3 21 2535 191,725 1 4 3769

22 400 EMİNE AKIN 12B 12 10 9,50 9 12 6,00 0 3 -0,75 11 13 7,75 32 38 22,50 177,687 2 22 2546 165,941 6 17 4910 174,300 1 14 5240

23 409 ŞÜKRAN ULAŞ 12C 12 12 9,00 10 15 6,25 22 27 15,25 177,462 13 23 2555 173,325 9 15 5329

24 144 ZEHRA BİÇEN 12C 6 10 3,50 10 15 6,25 1 0 1,00 17 25 10,75 160,522 14 24 3452 132,124 4 30 7225 145,110 18 37 7871

25 105 ZEYNEP BİLİK 12C 7 10 4,50 8 11 5,25 15 21 9,75 158,342 15 25 3563 150,240 17 31 7439

26 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 12 16 8,00 9 25 2,75 21 41 10,75 155,972 4 26 3681 168,195 3 17 5779

27 122 HÜSEYİN KARACA 12C 18 22 12,50 4 16 0,00 22 38 12,50 155,367 16 27 3709 191,280 5 6 3805

28 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 9 6 7,50 4 9 1,75 0 4 -1,00 13 10 10,50 26 29 18,75 149,172 3 28 4004 179,834 3 10 4257 163,510 2 22 6206

29 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 11 28 4,00 10 30 2,50 2 4 1,00 23 62 7,50 142,337 6 29 4382 128,954 2 31 7403 149,795 6 34 7481

30 145 ZİLAN ÖNER 12F 9 18 4,50 8 25 1,75 17 43 6,25 139,932 5 30 4497 150,240 4 31 7439
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

KATILIMLAR

31 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 2 4 1,00 11 6 9,50 19 11 16,25 136,757 4 31 4641 178,734 4 11 4306 153,643 3 28 7136

32 426 ŞAHİN YUSUF 12A 5 1 4,75 2 6 0,50 3 3 2,25 13 11 10,25 23 21 17,75 134,127 1 32 4734 185,251 6 7 4050 156,293 1 27 6884

33 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 11 24 5,00 4 15 0,25 15 39 5,25 133,582 17 33 4755 152,805 16 30 7224

34 452 İREM BUDAK 12B 9 20 4,00 1 1 0,75 2 8 0,00 13 11 10,25 25 40 15,00 133,132 5 34 4777 180,594 2 8 4216 147,675 5 36 7652

35 421 ULU 12A 6 3 5,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 10 10 7,50 133,037 2 35 4779 140,259 15 25 6513 153,028 2 29 7201

36 0 METİN 12 7 6 5,50 1 6 -0,50 3 5 1,75 8 11 5,25 19 28 12,00 131,177 1 36 4848 158,016 1 19 5329 159,080 1 25 6615

37 1 SEDAT EREN 12C 5 2 4,50 9 8 7,00 0 3 -0,75 14 13 10,75 130,727 18 37 4867 137,444 2 27 6777 165,080 14 21 6064

38 418 BULUT FURKAN 12A 1 0 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 14 7 12,25 22 14 18,50 126,522 3 38 4990 199,354 4 4 3570 140,765 4 39 8229

39 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 1 3 0,25 2 2 1,50 2 5 0,75 13 7 11,25 18 17 13,75 125,527 6 39 5031 187,386 1 6 3975 130,028 7 48 8790

40 117 ŞİLAN ASLAN 12A 1 0 1,00 7 7 5,25 15 4 14,00 23 11 20,25 119,947 4 40 5187 211,111 1 1 3170 143,415 3 38 8015

41 0 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 11 10 8,50 173,526 9 13 4529

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 METİN 12 7 6 5,50 1 6 -0,50 3 5 1,75 8 11 5,25 19 28 12,00 131,177 1 36 4848 158,016 1 19 5329 159,080 1 25 6615

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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12A SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 426 ŞAHİN YUSUF 12A 5 1 4,75 2 6 0,50 3 3 2,25 13 11 10,25 23 21 17,75 134,127 1 32 4734 185,251 6 7 4050 156,293 1 27 6884

2 421 ULU 12A 6 3 5,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 10 10 7,50 133,037 2 35 4779 140,259 15 25 6513 153,028 2 29 7201

3 418 BULUT FURKAN 12A 1 0 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 14 7 12,25 22 14 18,50 126,522 3 38 4990 199,354 4 4 3570 140,765 4 39 8229

4 117 ŞİLAN ASLAN 12A 1 0 1,00 7 7 5,25 15 4 14,00 23 11 20,25 119,947 4 40 5187 211,111 1 1 3170 143,415 3 38 8015

5 0 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 11 10 8,50 173,526 9 13 4529

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 5 3 4,25 16 12 13,00 1 3 0,25 11 13 7,75 33 31 25,25 198,337 1 13 1721 168,011 5 15 4807 149,488 4 35 7504

2 400 EMİNE AKIN 12B 12 10 9,50 9 12 6,00 0 3 -0,75 11 13 7,75 32 38 22,50 177,687 2 22 2546 165,941 6 17 4910 174,300 1 14 5240

3 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 9 6 7,50 4 9 1,75 0 4 -1,00 13 10 10,50 26 29 18,75 149,172 3 28 4004 179,834 3 10 4257 163,510 2 22 6206

4 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 2 4 1,00 11 6 9,50 19 11 16,25 136,757 4 31 4641 178,734 4 11 4306 153,643 3 28 7136

5 452 İREM BUDAK 12B 9 20 4,00 1 1 0,75 2 8 0,00 13 11 10,25 25 40 15,00 133,132 5 34 4777 180,594 2 8 4216 147,675 5 36 7652

6 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 1 3 0,25 2 2 1,50 2 5 0,75 13 7 11,25 18 17 13,75 125,527 6 39 5031 187,386 1 6 3975 130,028 7 48 8790

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 9 CANAN KAVAK 12C 23 10 20,50 22 8 20,00 1 1 0,75 46 19 41,25 285,207 1 1 256 128,436 6 33 7428 233,910 1 1 1329

2 177 ALİASLAN 12C 18 11 15,25 17 15 13,25 0 2 -0,50 35 28 28,00 233,532 2 2 847 204,328 3 3 2883

3 397 BİLAL ÖNER 12C 13 13 9,75 18 10 15,50 31 23 25,25 228,427 3 5 939 177,173 8 12 4978

4 16 UNER EVİN 12C 9 10 6,50 18 8 16,00 1 1 0,75 28 19 23,25 221,047 4 6 1085 128,436 6 33 7428 162,090 15 23 6330

5 416 EDANUR ÖNAL 12C 22 14 18,50 12 18 7,50 2 5 0,75 36 37 26,75 213,297 5 7 1280 128,436 6 33 7428 223,650 2 2 1758

6 398 BÜŞRA GÜNAYDIN 12C 12 10 9,50 14 12 11,00 1 1 0,75 2 0 2,00 29 23 23,25 203,987 6 8 1532 138,916 1 26 6628 177,480 7 11 4950

7 389 SİBEL DONAT 12C 14 16 10,00 13 10 10,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 28 24,00 202,897 7 9 1579 133,336 3 28 7156 186,405 6 9 4152

8 111 MARYA SOYORAL 12C 15 9 12,75 13 18 8,50 0 2 -0,50 28 29 20,75 200,847 8 10 1650 191,503 4 5 3787

9 392 12C 13 22 7,50 15 14 11,50 28 36 19,00 200,457 9 12 1661 165,630 12 19 6018

10 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 9 8 7,00 13 7 11,25 1 0 1,00 23 15 19,25 197,602 10 14 1741 128,954 5 31 7403 165,185 13 20 6055

11 391 Ş*M A KALK* 12C 11 14 7,50 13 15 9,25 1 3 0,25 25 32 17,00 188,622 11 16 2063 166,160 11 18 5966

12 113 ŞEVVAL SOYORAL 12C 13 15 9,25 10 15 6,25 0 3 -0,75 23 33 14,75 178,232 12 20 2518 173,018 10 16 5362

13 409 ŞÜKRAN ULAŞ 12C 12 12 9,00 10 15 6,25 22 27 15,25 177,462 13 23 2555 173,325 9 15 5329

14 144 ZEHRA BİÇEN 12C 6 10 3,50 10 15 6,25 1 0 1,00 17 25 10,75 160,522 14 24 3452 132,124 4 30 7225 145,110 18 37 7871

15 105 ZEYNEP BİLİK 12C 7 10 4,50 8 11 5,25 15 21 9,75 158,342 15 25 3563 150,240 17 31 7439

16 122 HÜSEYİN KARACA 12C 18 22 12,50 4 16 0,00 22 38 12,50 155,367 16 27 3709 191,280 5 6 3805

17 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 11 24 5,00 4 15 0,25 15 39 5,25 133,582 17 33 4755 152,805 16 30 7224

18 1 SEDAT EREN 12C 5 2 4,50 9 8 7,00 0 3 -0,75 14 13 10,75 130,727 18 37 4867 137,444 2 27 6777 165,080 14 21 6064

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 431 ROJDA ŞAHİN 12D 13 13 9,75 20 16 16,00 33 29 25,75 231,057 1 3 891 177,173 3 12 4978

2 43 BURAK ASLAN 12D 15 15 11,25 19 17 14,75 1 0 1,00 2 5 0,75 37 37 27,75 229,102 2 4 926 132,884 1 29 7188 186,988 2 8 4123

3 83 SUDE ARAS 12D 12 21 6,75 16 16 12,00 28 37 18,75 200,777 3 11 1652 161,783 4 24 6361

4 109 EVİN IŞIK 12D 15 13 11,75 12 28 5,00 0 2 -0,50 27 43 16,25 179,357 4 18 2447 187,433 1 7 4087

5 411 VEYSEL ERP 12D 9 13 5,75 13 18 8,50 22 31 14,25 179,287 5 19 2457 156,653 5 26 6853

6 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 11 28 4,00 10 30 2,50 2 4 1,00 23 62 7,50 142,337 6 29 4382 128,954 2 31 7403 149,795 6 34 7481

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 437 SÜLEYMAN 12F 7 10 4,50 15 10 12,50 22 20 17,00 196,477 1 15 1783 150,240 4 31 7439

2 406 RAHİME MUTLU 12F 15 13 11,75 10 13 6,75 0 9 -2,25 25 35 16,25 188,562 2 17 2064 182,663 2 10 4490

3 85 ENES ASLAN 12F 17 16 13,00 11 28 4,00 0 4 -1,00 28 48 16,00 177,947 3 21 2535 191,725 1 4 3769

4 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 12 16 8,00 9 25 2,75 21 41 10,75 155,972 4 26 3681 168,195 3 17 5779

5 145 ZİLAN ÖNER 12F 9 18 4,50 8 25 1,75 17 43 6,25 139,932 5 30 4497 150,240 4 31 7439

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

KATILIMLAR

1 117 ŞİLAN ASLAN 12A 1 0 1,00 7 7 5,25 15 4 14,00 23 11 20,25 119,947 4 40 5187 211,111 1 1 3170 143,415 3 38 8015

2 434 SİMGE GÜNER 12A 5 4 4,00 16 7 14,25 21 11 18,25 209,834 2 2 3213 135,635 7 42 8564

3 0 SEMANUR ÖNAL 12A 7 7 5,25 15 9 12,75 22 16 18,00 204,561 3 3 3388 138,285 5 40 8406

4 418 BULUT FURKAN 12A 1 0 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 14 7 12,25 22 14 18,50 126,522 3 38 4990 199,354 4 4 3570 140,765 4 39 8229

5 439 BERFİNO ORHAN 12A 1 0 1,00 14 3 13,25 15 3 14,25 198,384 5 5 3610 129,275 13 50 8816

6 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 1 3 0,25 2 2 1,50 2 5 0,75 13 7 11,25 18 17 13,75 125,527 6 39 5031 187,386 1 6 3975 130,028 7 48 8790

7 426 ŞAHİN YUSUF 12A 5 1 4,75 2 6 0,50 3 3 2,25 13 11 10,25 23 21 17,75 134,127 1 32 4734 185,251 6 7 4050 156,293 1 27 6884

8 452 İREM BUDAK 12B 9 20 4,00 1 1 0,75 2 8 0,00 13 11 10,25 25 40 15,00 133,132 5 34 4777 180,594 2 8 4216 147,675 5 36 7652

9 394 ZZZZ 12A 5 3 4,25 9 2 8,50 14 5 12,75 180,221 7 9 4234 136,165 6 41 8530

10 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 9 6 7,50 4 9 1,75 0 4 -1,00 13 10 10,50 26 29 18,75 149,172 3 28 4004 179,834 3 10 4257 163,510 2 22 6206

11 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 2 4 1,00 11 6 9,50 19 11 16,25 136,757 4 31 4641 178,734 4 11 4306 153,643 3 28 7136

12 422 İLKNUR DEMİR 12A 2 3 1,25 11 8 9,00 13 11 10,25 176,631 8 12 4392 129,805 12 49 8797

13 0 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 11 10 8,50 173,526 9 13 4529

14 261 İLKE NAZ MEMİŞ 12A 2 2 1,50 9 4 8,00 11 6 9,50 171,909 10 14 4614 130,335 10 46 8775

15 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 5 3 4,25 16 12 13,00 1 3 0,25 11 13 7,75 33 31 25,25 198,337 1 13 1721 168,011 5 15 4807 149,488 4 35 7504

16 0 REMZİYE KIRAÇ 12A 2 2 1,50 9 8 7,00 11 10 8,50 166,669 11 16 4871 130,335 10 46 8775

17 400 EMİNE AKIN 12B 12 10 9,50 9 12 6,00 0 3 -0,75 11 13 7,75 32 38 22,50 177,687 2 22 2546 165,941 6 17 4910 174,300 1 14 5240

18 0 CİHAN 12B 2 9 -0,25 11 17 6,75 13 26 6,50 161,736 7 18 5118

19 0 METİN 12 7 6 5,50 1 6 -0,50 3 5 1,75 8 11 5,25 19 28 12,00 131,177 1 36 4848 158,016 1 19 5329 159,080 1 25 6615

20 444 FATMA ORAL 12A 2 6 0,50 6 2 5,50 8 8 6,00 156,739 12 20 5398 128,215 14 51 8853

21 386 ASLAN NURİ 12A 5 11 2,25 6 12 3,00 11 23 5,25 147,261 13 21 5978 131,925 9 44 8708

22 0 DİLAN 12B 3 5 1,75 6 13 2,75 9 18 4,50 144,916 8 22 6144 130,865 6 45 8757

23 107 HALIL ÖNER 12A 5 9 2,75 5 11 2,25 10 20 5,00 144,366 14 23 6186 132,985 8 43 8669

24 124 ZERDA GÜNDÜZ 12B 2 6 0,50 6 12 3,00 8 18 3,50 143,639 9 24 6246 128,215 8 51 8853

25 421 ULU 12A 6 3 5,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 10 10 7,50 133,037 2 35 4779 140,259 15 25 6513 153,028 2 29 7201

26 398 BÜŞRA GÜNAYDIN 12C 12 10 9,50 14 12 11,00 1 1 0,75 2 0 2,00 29 23 23,25 203,987 6 8 1532 138,916 1 26 6628 177,480 7 11 4950

27 1 SEDAT EREN 12C 5 2 4,50 9 8 7,00 0 3 -0,75 14 13 10,75 130,727 18 37 4867 137,444 2 27 6777 165,080 14 21 6064

28 389 SİBEL DONAT 12C 14 16 10,00 13 10 10,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 28 24,00 202,897 7 9 1579 133,336 3 28 7156 186,405 6 9 4152

29 43 BURAK ASLAN 12D 15 15 11,25 19 17 14,75 1 0 1,00 2 5 0,75 37 37 27,75 229,102 2 4 926 132,884 1 29 7188 186,988 2 8 4123

30 144 ZEHRA BİÇEN 12C 6 10 3,50 10 15 6,25 1 0 1,00 17 25 10,75 160,522 14 24 3452 132,124 4 30 7225 145,110 18 37 7871
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

KATILIMLAR

31 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 9 8 7,00 13 7 11,25 1 0 1,00 23 15 19,25 197,602 10 14 1741 128,954 5 31 7403 165,185 13 20 6055

32 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 11 28 4,00 10 30 2,50 2 4 1,00 23 62 7,50 142,337 6 29 4382 128,954 2 31 7403 149,795 6 34 7481

33 9 CANAN KAVAK 12C 23 10 20,50 22 8 20,00 1 1 0,75 46 19 41,25 285,207 1 1 256 128,436 6 33 7428 233,910 1 1 1329

34 416 EDANUR ÖNAL 12C 22 14 18,50 12 18 7,50 2 5 0,75 36 37 26,75 213,297 5 7 1280 128,436 6 33 7428 223,650 2 2 1758

35 16 UNER EVİN 12C 9 10 6,50 18 8 16,00 1 1 0,75 28 19 23,25 221,047 4 6 1085 128,436 6 33 7428 162,090 15 23 6330

36 177 ALİASLAN 12C 18 11 15,25 17 15 13,25 0 2 -0,50 35 28 28,00 233,532 2 2 847 204,328 3 3 2883

37 111 MARYA SOYORAL 12C 15 9 12,75 13 18 8,50 0 2 -0,50 28 29 20,75 200,847 8 10 1650 191,503 4 5 3787

38 391 Ş*M A KALK* 12C 11 14 7,50 13 15 9,25 1 3 0,25 25 32 17,00 188,622 11 16 2063 166,160 11 18 5966

39 406 RAHİME MUTLU 12F 15 13 11,75 10 13 6,75 0 9 -2,25 25 35 16,25 188,562 2 17 2064 182,663 2 10 4490

40 109 EVİN IŞIK 12D 15 13 11,75 12 28 5,00 0 2 -0,50 27 43 16,25 179,357 4 18 2447 187,433 1 7 4087

41 85 ENES ASLAN 12F 17 16 13,00 11 28 4,00 0 4 -1,00 28 48 16,00 177,947 3 21 2535 191,725 1 4 3769

42 113 ŞEVVAL SOYORAL 12C 13 15 9,25 10 15 6,25 0 3 -0,75 23 33 14,75 178,232 12 20 2518 173,018 10 16 5362
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12 SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 METİN 12 7 6 5,50 1 6 -0,50 3 5 1,75 8 11 5,25 19 28 12,00 131,177 1 36 4848 158,016 1 19 5329 159,080 1 25 6615
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12A SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 117 ŞİLAN ASLAN 12A 1 0 1,00 7 7 5,25 15 4 14,00 23 11 20,25 119,947 4 40 5187 211,111 1 1 3170 143,415 3 38 8015

2 434 SİMGE GÜNER 12A 5 4 4,00 16 7 14,25 21 11 18,25 209,834 2 2 3213 135,635 7 42 8564

3 0 SEMANUR ÖNAL 12A 7 7 5,25 15 9 12,75 22 16 18,00 204,561 3 3 3388 138,285 5 40 8406

4 418 BULUT FURKAN 12A 1 0 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 14 7 12,25 22 14 18,50 126,522 3 38 4990 199,354 4 4 3570 140,765 4 39 8229

5 439 BERFİNO ORHAN 12A 1 0 1,00 14 3 13,25 15 3 14,25 198,384 5 5 3610 129,275 13 50 8816

6 426 ŞAHİN YUSUF 12A 5 1 4,75 2 6 0,50 3 3 2,25 13 11 10,25 23 21 17,75 134,127 1 32 4734 185,251 6 7 4050 156,293 1 27 6884

7 394 ZZZZ 12A 5 3 4,25 9 2 8,50 14 5 12,75 180,221 7 9 4234 136,165 6 41 8530

8 422 İLKNUR DEMİR 12A 2 3 1,25 11 8 9,00 13 11 10,25 176,631 8 12 4392 129,805 12 49 8797

9 0 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 11 10 8,50 173,526 9 13 4529

10 261 İLKE NAZ MEMİŞ 12A 2 2 1,50 9 4 8,00 11 6 9,50 171,909 10 14 4614 130,335 10 46 8775

11 0 REMZİYE KIRAÇ 12A 2 2 1,50 9 8 7,00 11 10 8,50 166,669 11 16 4871 130,335 10 46 8775

12 444 FATMA ORAL 12A 2 6 0,50 6 2 5,50 8 8 6,00 156,739 12 20 5398 128,215 14 51 8853

13 386 ASLAN NURİ 12A 5 11 2,25 6 12 3,00 11 23 5,25 147,261 13 21 5978 131,925 9 44 8708

14 107 HALIL ÖNER 12A 5 9 2,75 5 11 2,25 10 20 5,00 144,366 14 23 6186 132,985 8 43 8669

15 421 ULU 12A 6 3 5,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 10 10 7,50 133,037 2 35 4779 140,259 15 25 6513 153,028 2 29 7201

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 1 3 0,25 2 2 1,50 2 5 0,75 13 7 11,25 18 17 13,75 125,527 6 39 5031 187,386 1 6 3975 130,028 7 48 8790

2 452 İREM BUDAK 12B 9 20 4,00 1 1 0,75 2 8 0,00 13 11 10,25 25 40 15,00 133,132 5 34 4777 180,594 2 8 4216 147,675 5 36 7652

3 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 9 6 7,50 4 9 1,75 0 4 -1,00 13 10 10,50 26 29 18,75 149,172 3 28 4004 179,834 3 10 4257 163,510 2 22 6206

4 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 2 4 1,00 11 6 9,50 19 11 16,25 136,757 4 31 4641 178,734 4 11 4306 153,643 3 28 7136

5 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 5 3 4,25 16 12 13,00 1 3 0,25 11 13 7,75 33 31 25,25 198,337 1 13 1721 168,011 5 15 4807 149,488 4 35 7504

6 400 EMİNE AKIN 12B 12 10 9,50 9 12 6,00 0 3 -0,75 11 13 7,75 32 38 22,50 177,687 2 22 2546 165,941 6 17 4910 174,300 1 14 5240

7 0 CİHAN 12B 2 9 -0,25 11 17 6,75 13 26 6,50 161,736 7 18 5118

8 0 DİLAN 12B 3 5 1,75 6 13 2,75 9 18 4,50 144,916 8 22 6144 130,865 6 45 8757

9 124 ZERDA GÜNDÜZ 12B 2 6 0,50 6 12 3,00 8 18 3,50 143,639 9 24 6246 128,215 8 51 8853
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12C SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 398 BÜŞRA GÜNAYDIN 12C 12 10 9,50 14 12 11,00 1 1 0,75 2 0 2,00 29 23 23,25 203,987 6 8 1532 138,916 1 26 6628 177,480 7 11 4950

2 1 SEDAT EREN 12C 5 2 4,50 9 8 7,00 0 3 -0,75 14 13 10,75 130,727 18 37 4867 137,444 2 27 6777 165,080 14 21 6064

3 389 SİBEL DONAT 12C 14 16 10,00 13 10 10,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 28 24,00 202,897 7 9 1579 133,336 3 28 7156 186,405 6 9 4152

4 144 ZEHRA BİÇEN 12C 6 10 3,50 10 15 6,25 1 0 1,00 17 25 10,75 160,522 14 24 3452 132,124 4 30 7225 145,110 18 37 7871

5 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 9 8 7,00 13 7 11,25 1 0 1,00 23 15 19,25 197,602 10 14 1741 128,954 5 31 7403 165,185 13 20 6055

6 9 CANAN KAVAK 12C 23 10 20,50 22 8 20,00 1 1 0,75 46 19 41,25 285,207 1 1 256 128,436 6 33 7428 233,910 1 1 1329

7 416 EDANUR ÖNAL 12C 22 14 18,50 12 18 7,50 2 5 0,75 36 37 26,75 213,297 5 7 1280 128,436 6 33 7428 223,650 2 2 1758

8 16 UNER EVİN 12C 9 10 6,50 18 8 16,00 1 1 0,75 28 19 23,25 221,047 4 6 1085 128,436 6 33 7428 162,090 15 23 6330

9 177 ALİASLAN 12C 18 11 15,25 17 15 13,25 0 2 -0,50 35 28 28,00 233,532 2 2 847 204,328 3 3 2883

10 111 MARYA SOYORAL 12C 15 9 12,75 13 18 8,50 0 2 -0,50 28 29 20,75 200,847 8 10 1650 191,503 4 5 3787

11 391 Ş*M A KALK* 12C 11 14 7,50 13 15 9,25 1 3 0,25 25 32 17,00 188,622 11 16 2063 166,160 11 18 5966

12 113 ŞEVVAL SOYORAL 12C 13 15 9,25 10 15 6,25 0 3 -0,75 23 33 14,75 178,232 12 20 2518 173,018 10 16 5362
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12D SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 43 BURAK ASLAN 12D 15 15 11,25 19 17 14,75 1 0 1,00 2 5 0,75 37 37 27,75 229,102 2 4 926 132,884 1 29 7188 186,988 2 8 4123

2 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 11 28 4,00 10 30 2,50 2 4 1,00 23 62 7,50 142,337 6 29 4382 128,954 2 31 7403 149,795 6 34 7481

3 109 EVİN IŞIK 12D 15 13 11,75 12 28 5,00 0 2 -0,50 27 43 16,25 179,357 4 18 2447 187,433 1 7 4087

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 406 RAHİME MUTLU 12F 15 13 11,75 10 13 6,75 0 9 -2,25 25 35 16,25 188,562 2 17 2064 182,663 2 10 4490

2 85 ENES ASLAN 12F 17 16 13,00 11 28 4,00 0 4 -1,00 28 48 16,00 177,947 3 21 2535 191,725 1 4 3769

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

KATILIMLAR

1 9 CANAN KAVAK 12C 23 10 20,50 22 8 20,00 1 1 0,75 46 19 41,25 285,207 1 1 256 128,436 6 33 7428 233,910 1 1 1329

2 416 EDANUR ÖNAL 12C 22 14 18,50 12 18 7,50 2 5 0,75 36 37 26,75 213,297 5 7 1280 128,436 6 33 7428 223,650 2 2 1758

3 177 ALİASLAN 12C 18 11 15,25 17 15 13,25 0 2 -0,50 35 28 28,00 233,532 2 2 847 204,328 3 3 2883

4 85 ENES ASLAN 12F 17 16 13,00 11 28 4,00 0 4 -1,00 28 48 16,00 177,947 3 21 2535 191,725 1 4 3769

5 111 MARYA SOYORAL 12C 15 9 12,75 13 18 8,50 0 2 -0,50 28 29 20,75 200,847 8 10 1650 191,503 4 5 3787

6 122 HÜSEYİN KARACA 12C 18 22 12,50 4 16 0,00 22 38 12,50 155,367 16 27 3709 191,280 5 6 3805

7 109 EVİN IŞIK 12D 15 13 11,75 12 28 5,00 0 2 -0,50 27 43 16,25 179,357 4 18 2447 187,433 1 7 4087

8 43 BURAK ASLAN 12D 15 15 11,25 19 17 14,75 1 0 1,00 2 5 0,75 37 37 27,75 229,102 2 4 926 132,884 1 29 7188 186,988 2 8 4123

9 389 SİBEL DONAT 12C 14 16 10,00 13 10 10,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 28 24,00 202,897 7 9 1579 133,336 3 28 7156 186,405 6 9 4152

10 406 RAHİME MUTLU 12F 15 13 11,75 10 13 6,75 0 9 -2,25 25 35 16,25 188,562 2 17 2064 182,663 2 10 4490

11 398 BÜŞRA GÜNAYDIN 12C 12 10 9,50 14 12 11,00 1 1 0,75 2 0 2,00 29 23 23,25 203,987 6 8 1532 138,916 1 26 6628 177,480 7 11 4950

12 431 ROJDA ŞAHİN 12D 13 13 9,75 20 16 16,00 33 29 25,75 231,057 1 3 891 177,173 3 12 4978

13 397 BİLAL ÖNER 12C 13 13 9,75 18 10 15,50 31 23 25,25 228,427 3 5 939 177,173 8 12 4978

14 400 EMİNE AKIN 12B 12 10 9,50 9 12 6,00 0 3 -0,75 11 13 7,75 32 38 22,50 177,687 2 22 2546 165,941 6 17 4910 174,300 1 14 5240

15 409 ŞÜKRAN ULAŞ 12C 12 12 9,00 10 15 6,25 22 27 15,25 177,462 13 23 2555 173,325 9 15 5329

16 113 ŞEVVAL SOYORAL 12C 13 15 9,25 10 15 6,25 0 3 -0,75 23 33 14,75 178,232 12 20 2518 173,018 10 16 5362

17 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 12 16 8,00 9 25 2,75 21 41 10,75 155,972 4 26 3681 168,195 3 17 5779

18 391 Ş*M A KALK* 12C 11 14 7,50 13 15 9,25 1 3 0,25 25 32 17,00 188,622 11 16 2063 166,160 11 18 5966

19 392 12C 13 22 7,50 15 14 11,50 28 36 19,00 200,457 9 12 1661 165,630 12 19 6018

20 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 9 8 7,00 13 7 11,25 1 0 1,00 23 15 19,25 197,602 10 14 1741 128,954 5 31 7403 165,185 13 20 6055

21 1 SEDAT EREN 12C 5 2 4,50 9 8 7,00 0 3 -0,75 14 13 10,75 130,727 18 37 4867 137,444 2 27 6777 165,080 14 21 6064

22 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 9 6 7,50 4 9 1,75 0 4 -1,00 13 10 10,50 26 29 18,75 149,172 3 28 4004 179,834 3 10 4257 163,510 2 22 6206

23 16 UNER EVİN 12C 9 10 6,50 18 8 16,00 1 1 0,75 28 19 23,25 221,047 4 6 1085 128,436 6 33 7428 162,090 15 23 6330

24 83 SUDE ARAS 12D 12 21 6,75 16 16 12,00 28 37 18,75 200,777 3 11 1652 161,783 4 24 6361

25 0 METİN 12 7 6 5,50 1 6 -0,50 3 5 1,75 8 11 5,25 19 28 12,00 131,177 1 36 4848 158,016 1 19 5329 159,080 1 25 6615

26 411 VEYSEL ERP 12D 9 13 5,75 13 18 8,50 22 31 14,25 179,287 5 19 2457 156,653 5 26 6853

27 426 ŞAHİN YUSUF 12A 5 1 4,75 2 6 0,50 3 3 2,25 13 11 10,25 23 21 17,75 134,127 1 32 4734 185,251 6 7 4050 156,293 1 27 6884

28 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 2 4 1,00 11 6 9,50 19 11 16,25 136,757 4 31 4641 178,734 4 11 4306 153,643 3 28 7136

29 421 ULU 12A 6 3 5,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 10 10 7,50 133,037 2 35 4779 140,259 15 25 6513 153,028 2 29 7201

30 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 11 24 5,00 4 15 0,25 15 39 5,25 133,582 17 33 4755 152,805 16 30 7224
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

KATILIMLAR

31 437 SÜLEYMAN 12F 7 10 4,50 15 10 12,50 22 20 17,00 196,477 1 15 1783 150,240 4 31 7439

32 105 ZEYNEP BİLİK 12C 7 10 4,50 8 11 5,25 15 21 9,75 158,342 15 25 3563 150,240 17 31 7439

33 145 ZİLAN ÖNER 12F 9 18 4,50 8 25 1,75 17 43 6,25 139,932 5 30 4497 150,240 4 31 7439

34 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 11 28 4,00 10 30 2,50 2 4 1,00 23 62 7,50 142,337 6 29 4382 128,954 2 31 7403 149,795 6 34 7481

35 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 5 3 4,25 16 12 13,00 1 3 0,25 11 13 7,75 33 31 25,25 198,337 1 13 1721 168,011 5 15 4807 149,488 4 35 7504

36 452 İREM BUDAK 12B 9 20 4,00 1 1 0,75 2 8 0,00 13 11 10,25 25 40 15,00 133,132 5 34 4777 180,594 2 8 4216 147,675 5 36 7652

37 144 ZEHRA BİÇEN 12C 6 10 3,50 10 15 6,25 1 0 1,00 17 25 10,75 160,522 14 24 3452 132,124 4 30 7225 145,110 18 37 7871

38 117 ŞİLAN ASLAN 12A 1 0 1,00 7 7 5,25 15 4 14,00 23 11 20,25 119,947 4 40 5187 211,111 1 1 3170 143,415 3 38 8015

39 418 BULUT FURKAN 12A 1 0 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 14 7 12,25 22 14 18,50 126,522 3 38 4990 199,354 4 4 3570 140,765 4 39 8229

40 0 SEMANUR ÖNAL 12A 7 7 5,25 15 9 12,75 22 16 18,00 204,561 3 3 3388 138,285 5 40 8406

41 394 ZZZZ 12A 5 3 4,25 9 2 8,50 14 5 12,75 180,221 7 9 4234 136,165 6 41 8530

42 434 SİMGE GÜNER 12A 5 4 4,00 16 7 14,25 21 11 18,25 209,834 2 2 3213 135,635 7 42 8564

43 107 HALIL ÖNER 12A 5 9 2,75 5 11 2,25 10 20 5,00 144,366 14 23 6186 132,985 8 43 8669

44 386 ASLAN NURİ 12A 5 11 2,25 6 12 3,00 11 23 5,25 147,261 13 21 5978 131,925 9 44 8708

45 0 DİLAN 12B 3 5 1,75 6 13 2,75 9 18 4,50 144,916 8 22 6144 130,865 6 45 8757

46 261 İLKE NAZ MEMİŞ 12A 2 2 1,50 9 4 8,00 11 6 9,50 171,909 10 14 4614 130,335 10 46 8775

47 0 REMZİYE KIRAÇ 12A 2 2 1,50 9 8 7,00 11 10 8,50 166,669 11 16 4871 130,335 10 46 8775

48 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 1 3 0,25 2 2 1,50 2 5 0,75 13 7 11,25 18 17 13,75 125,527 6 39 5031 187,386 1 6 3975 130,028 7 48 8790

49 422 İLKNUR DEMİR 12A 2 3 1,25 11 8 9,00 13 11 10,25 176,631 8 12 4392 129,805 12 49 8797

50 439 BERFİNO ORHAN 12A 1 0 1,00 14 3 13,25 15 3 14,25 198,384 5 5 3610 129,275 13 50 8816

51 444 FATMA ORAL 12A 2 6 0,50 6 2 5,50 8 8 6,00 156,739 12 20 5398 128,215 14 51 8853

52 124 ZERDA GÜNDÜZ 12B 2 6 0,50 6 12 3,00 8 18 3,50 143,639 9 24 6246 128,215 8 51 8853

53 0 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 11 10 8,50 173,526 9 13 4529

54 0 CİHAN 12B 2 9 -0,25 11 17 6,75 13 26 6,50 161,736 7 18 5118
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 METİN 12 7 6 5,50 1 6 -0,50 3 5 1,75 8 11 5,25 19 28 12,00 131,177 1 36 4848 158,016 1 19 5329 159,080 1 25 6615

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 426 ŞAHİN YUSUF 12A 5 1 4,75 2 6 0,50 3 3 2,25 13 11 10,25 23 21 17,75 134,127 1 32 4734 185,251 6 7 4050 156,293 1 27 6884

2 421 ULU 12A 6 3 5,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 10 10 7,50 133,037 2 35 4779 140,259 15 25 6513 153,028 2 29 7201

3 117 ŞİLAN ASLAN 12A 1 0 1,00 7 7 5,25 15 4 14,00 23 11 20,25 119,947 4 40 5187 211,111 1 1 3170 143,415 3 38 8015

4 418 BULUT FURKAN 12A 1 0 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 14 7 12,25 22 14 18,50 126,522 3 38 4990 199,354 4 4 3570 140,765 4 39 8229

5 0 SEMANUR ÖNAL 12A 7 7 5,25 15 9 12,75 22 16 18,00 204,561 3 3 3388 138,285 5 40 8406

6 394 ZZZZ 12A 5 3 4,25 9 2 8,50 14 5 12,75 180,221 7 9 4234 136,165 6 41 8530

7 434 SİMGE GÜNER 12A 5 4 4,00 16 7 14,25 21 11 18,25 209,834 2 2 3213 135,635 7 42 8564

8 107 HALIL ÖNER 12A 5 9 2,75 5 11 2,25 10 20 5,00 144,366 14 23 6186 132,985 8 43 8669

9 386 ASLAN NURİ 12A 5 11 2,25 6 12 3,00 11 23 5,25 147,261 13 21 5978 131,925 9 44 8708

10 261 İLKE NAZ MEMİŞ 12A 2 2 1,50 9 4 8,00 11 6 9,50 171,909 10 14 4614 130,335 10 46 8775

11 0 REMZİYE KIRAÇ 12A 2 2 1,50 9 8 7,00 11 10 8,50 166,669 11 16 4871 130,335 10 46 8775

12 422 İLKNUR DEMİR 12A 2 3 1,25 11 8 9,00 13 11 10,25 176,631 8 12 4392 129,805 12 49 8797

13 439 BERFİNO ORHAN 12A 1 0 1,00 14 3 13,25 15 3 14,25 198,384 5 5 3610 129,275 13 50 8816

14 444 FATMA ORAL 12A 2 6 0,50 6 2 5,50 8 8 6,00 156,739 12 20 5398 128,215 14 51 8853

15 0 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 11 10 8,50 173,526 9 13 4529

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 400 EMİNE AKIN 12B 12 10 9,50 9 12 6,00 0 3 -0,75 11 13 7,75 32 38 22,50 177,687 2 22 2546 165,941 6 17 4910 174,300 1 14 5240

2 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 9 6 7,50 4 9 1,75 0 4 -1,00 13 10 10,50 26 29 18,75 149,172 3 28 4004 179,834 3 10 4257 163,510 2 22 6206

3 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 2 4 1,00 11 6 9,50 19 11 16,25 136,757 4 31 4641 178,734 4 11 4306 153,643 3 28 7136

4 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 5 3 4,25 16 12 13,00 1 3 0,25 11 13 7,75 33 31 25,25 198,337 1 13 1721 168,011 5 15 4807 149,488 4 35 7504

5 452 İREM BUDAK 12B 9 20 4,00 1 1 0,75 2 8 0,00 13 11 10,25 25 40 15,00 133,132 5 34 4777 180,594 2 8 4216 147,675 5 36 7652

6 0 DİLAN 12B 3 5 1,75 6 13 2,75 9 18 4,50 144,916 8 22 6144 130,865 6 45 8757

7 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 1 3 0,25 2 2 1,50 2 5 0,75 13 7 11,25 18 17 13,75 125,527 6 39 5031 187,386 1 6 3975 130,028 7 48 8790

8 124 ZERDA GÜNDÜZ 12B 2 6 0,50 6 12 3,00 8 18 3,50 143,639 9 24 6246 128,215 8 51 8853

9 0 CİHAN 12B 2 9 -0,25 11 17 6,75 13 26 6,50 161,736 7 18 5118

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 9 CANAN KAVAK 12C 23 10 20,50 22 8 20,00 1 1 0,75 46 19 41,25 285,207 1 1 256 128,436 6 33 7428 233,910 1 1 1329

2 416 EDANUR ÖNAL 12C 22 14 18,50 12 18 7,50 2 5 0,75 36 37 26,75 213,297 5 7 1280 128,436 6 33 7428 223,650 2 2 1758

3 177 ALİASLAN 12C 18 11 15,25 17 15 13,25 0 2 -0,50 35 28 28,00 233,532 2 2 847 204,328 3 3 2883

4 111 MARYA SOYORAL 12C 15 9 12,75 13 18 8,50 0 2 -0,50 28 29 20,75 200,847 8 10 1650 191,503 4 5 3787

5 122 HÜSEYİN KARACA 12C 18 22 12,50 4 16 0,00 22 38 12,50 155,367 16 27 3709 191,280 5 6 3805

6 389 SİBEL DONAT 12C 14 16 10,00 13 10 10,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 28 24,00 202,897 7 9 1579 133,336 3 28 7156 186,405 6 9 4152

7 398 BÜŞRA GÜNAYDIN 12C 12 10 9,50 14 12 11,00 1 1 0,75 2 0 2,00 29 23 23,25 203,987 6 8 1532 138,916 1 26 6628 177,480 7 11 4950

8 397 BİLAL ÖNER 12C 13 13 9,75 18 10 15,50 31 23 25,25 228,427 3 5 939 177,173 8 12 4978

9 409 ŞÜKRAN ULAŞ 12C 12 12 9,00 10 15 6,25 22 27 15,25 177,462 13 23 2555 173,325 9 15 5329

10 113 ŞEVVAL SOYORAL 12C 13 15 9,25 10 15 6,25 0 3 -0,75 23 33 14,75 178,232 12 20 2518 173,018 10 16 5362

11 391 Ş*M A KALK* 12C 11 14 7,50 13 15 9,25 1 3 0,25 25 32 17,00 188,622 11 16 2063 166,160 11 18 5966

12 392 12C 13 22 7,50 15 14 11,50 28 36 19,00 200,457 9 12 1661 165,630 12 19 6018

13 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 9 8 7,00 13 7 11,25 1 0 1,00 23 15 19,25 197,602 10 14 1741 128,954 5 31 7403 165,185 13 20 6055

14 1 SEDAT EREN 12C 5 2 4,50 9 8 7,00 0 3 -0,75 14 13 10,75 130,727 18 37 4867 137,444 2 27 6777 165,080 14 21 6064

15 16 UNER EVİN 12C 9 10 6,50 18 8 16,00 1 1 0,75 28 19 23,25 221,047 4 6 1085 128,436 6 33 7428 162,090 15 23 6330

16 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 11 24 5,00 4 15 0,25 15 39 5,25 133,582 17 33 4755 152,805 16 30 7224

17 105 ZEYNEP BİLİK 12C 7 10 4,50 8 11 5,25 15 21 9,75 158,342 15 25 3563 150,240 17 31 7439

18 144 ZEHRA BİÇEN 12C 6 10 3,50 10 15 6,25 1 0 1,00 17 25 10,75 160,522 14 24 3452 132,124 4 30 7225 145,110 18 37 7871

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 109 EVİN IŞIK 12D 15 13 11,75 12 28 5,00 0 2 -0,50 27 43 16,25 179,357 4 18 2447 187,433 1 7 4087

2 43 BURAK ASLAN 12D 15 15 11,25 19 17 14,75 1 0 1,00 2 5 0,75 37 37 27,75 229,102 2 4 926 132,884 1 29 7188 186,988 2 8 4123

3 431 ROJDA ŞAHİN 12D 13 13 9,75 20 16 16,00 33 29 25,75 231,057 1 3 891 177,173 3 12 4978

4 83 SUDE ARAS 12D 12 21 6,75 16 16 12,00 28 37 18,75 200,777 3 11 1652 161,783 4 24 6361

5 411 VEYSEL ERP 12D 9 13 5,75 13 18 8,50 22 31 14,25 179,287 5 19 2457 156,653 5 26 6853

6 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 11 28 4,00 10 30 2,50 2 4 1,00 23 62 7,50 142,337 6 29 4382 128,954 2 31 7403 149,795 6 34 7481

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,2 9,5 11,79 10,8 9,3 8,43 9,5 5,4 8,17 14,6 8,1 12,58 49,0 32,2 40,97 186,100 210,740 189,000

Okul Ortalaması 10,7 11,5 7,79 10,4 13,2 7,11 2,3 4,0 1,27 8,6 7,3 6,73 31,9 36,0 22,90 176,410 161,510 160,010

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 85 ENES ASLAN 12F 17 16 13,00 11 28 4,00 0 4 -1,00 28 48 16,00 177,947 3 21 2535 191,725 1 4 3769

2 406 RAHİME MUTLU 12F 15 13 11,75 10 13 6,75 0 9 -2,25 25 35 16,25 188,562 2 17 2064 182,663 2 10 4490

3 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 12 16 8,00 9 25 2,75 21 41 10,75 155,972 4 26 3681 168,195 3 17 5779

4 437 SÜLEYMAN 12F 7 10 4,50 15 10 12,50 22 20 17,00 196,477 1 15 1783 150,240 4 31 7439

5 145 ZİLAN ÖNER 12F 9 18 4,50 8 25 1,75 17 43 6,25 139,932 5 30 4497 150,240 4 31 7439

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,12 4,98 7,87 2,99 2,52 2,36 2,05 1,97 1,56 1,85 3,47 0,98 3,15 2,64 2,49 2,09 1,12 1,81 1,86 0,75 1,67 1,76 1,30 1,43 0,05 0,02 0,04 24,9218,77 20,21 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 6,78 6,05 5,26 2,28 3,13 1,49 1,63 2,35 1,04 1,82 4,24 0,76 3,26 3,63 2,36 2,21 1,66 1,80 1,53 1,79 1,08 1,47 1,71 1,05 0,11 0,13 0,07 21,0924,69 14,91 176,4 161,5 160,0

KATILIMLAR

1 9 CANAN KAVAK 12C 13 4 12,00 7 3 6,25 3 3 2,25 5 3 4,25 8 0 8,00 4 2 3,50 3 0 3,00 2 3 1,25 45 18 40,50 285,2 256 128,4 7428 233,9 1329

2 177 ALİASLAN 12C 12 3 11,25 5 4 4,00 1 4 0,00 6 3 5,25 3 5 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 35 26 28,50 233,5 847 204,3 2883

3 431 ROJDA ŞAHİN 12D 8 6 6,50 3 3 2,25 2 4 1,00 3 7 1,25 6 5 4,75 4 1 3,75 3 3 2,25 4 0 4,00 33 29 25,75 231,1 891 177,2 4978

4 43 BURAK ASLAN 12D 9 7 7,25 4 4 3,00 2 4 1,00 2 8 0,00 6 3 5,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 34 32 26,00 229,1 926 132,9 7188 187,0 4123

5 397 BİLAL ÖNER 12C 7 5 5,75 3 5 1,75 3 3 2,25 6 2 5,50 7 1 6,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 31 23 25,25 228,4 939 177,2 4978

6 16 UNER EVİN 12C 4 4 3,00 3 4 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 6 2 5,50 5 1 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 27 18 22,50 221,0 1085 128,4 7428 162,1 6330

7 416 EDANUR ÖNAL 12C 14 7 12,25 6 3 5,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 6 0,50 3 3 2,25 3 1 2,75 3 3 2,25 34 32 26,00 213,3 1280 128,4 7428 223,7 1758

8 398 BÜŞRA GÜNAYDIN 12C 8 5 6,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 26 22 20,50 204,0 1532 138,9 6628 177,5 4950

9 389 SİBEL DONAT 12C 9 7 7,25 2 7 0,25 3 2 2,50 4 3 3,25 4 4 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 27 26 20,50 202,9 1579 133,3 7156 186,4 4152

10 111 MARYA SOYORAL 12C 9 3 8,25 3 3 2,25 3 3 2,25 1 7 -0,75 4 6 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 28 27 21,25 200,8 1650 191,5 3787

11 83 SUDE ARAS 12D 7 14 3,50 3 4 2,00 2 3 1,25 3 8 1,00 6 3 5,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 28 37 18,75 200,8 1652 161,8 6361

12 392 12C 7 12 4,00 3 7 1,25 3 3 2,25 6 1 5,75 2 3 1,25 3 3 2,25 2 4 1,00 2 3 1,25 28 36 19,00 200,5 1661 165,6 6018

13 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 21 15 17,25 198,3 1721 168,0 4807 149,5 7504

14 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 4 4 3,00 1 2 0,50 4 2 3,50 1 1 0,75 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 3 0,25 22 15 18,25 197,6 1741 129,0 7403 165,2 6055

15 437 SÜLEYMAN 12F 3 5 1,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 7 4 6,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 22 20 17,00 196,5 1783 150,2 7439

16 391 Ş*M A KALK* 12C 9 4 8,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 0 5 -1,25 5 3 4,25 3 3 2,25 3 1 2,75 2 3 1,25 24 29 16,75 188,6 2063 166,2 5966

17 406 RAHİME MUTLU 12F 10 8 8,00 2 5 0,75 3 0 3,00 2 3 1,25 4 5 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 25 26 18,50 188,6 2064 182,7 4490

18 109 EVİN IŞIK 12D 8 6 6,50 4 4 3,00 3 3 2,25 2 9 -0,25 4 7 2,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 27 41 16,75 179,4 2447 187,4 4087

19 411 VEYSEL ERP 12D 5 5 3,75 2 4 1,00 2 4 1,00 2 6 0,50 5 5 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 22 31 14,25 179,3 2457 156,7 6853

20 113 ŞEVVAL SOYORAL 12C 8 8 6,00 2 5 0,75 3 2 2,50 0 6 -1,50 4 3 3,25 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 23 30 15,50 178,2 2518 173,0 5362

21 85 ENES ASLAN 12F 9 9 6,75 6 3 5,25 2 4 1,00 1 10 -1,50 2 9 -0,25 4 2 3,50 1 4 0,00 3 3 2,25 28 44 17,00 177,9 2535 191,7 3769

22 400 EMİNE AKIN 12B 8 7 6,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 21 22 15,50 177,7 2546 165,9 4910 174,3 5240

23 409 ŞÜKRAN ULAŞ 12C 7 5 5,75 3 4 2,00 2 3 1,25 1 6 -0,50 4 3 3,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 22 27 15,25 177,5 2555 173,3 5329

24 144 ZEHRA BİÇEN 12C 5 5 3,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 2 7 0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 16 25 9,75 160,5 3452 132,1 7225 145,1 7871

25 105 ZEYNEP BİLİK 12C 4 7 2,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 15 21 9,75 158,3 3563 150,2 7439

26 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 6 6 4,50 4 6 2,50 2 4 1,00 2 9 -0,25 5 6 3,50 2 4 1,00 0 6 -1,50 21 41 10,75 156,0 3681 168,2 5779

27 122 HÜSEYİN KARACA 12C 10 14 6,50 4 6 2,50 4 2 3,50 2 9 -0,25 2 7 0,25 22 38 12,50 155,4 3709 191,3 3805

28 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 8 6 6,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 13 15 9,25 149,2 4004 179,8 4257 163,5 6206

29 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 9 15 5,25 2 7 0,25 0 6 -1,50 1 10 -1,50 4 7 2,25 2 4 1,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 21 58 6,50 142,3 4382 129,0 7403 149,8 7481
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,12 4,98 7,87 2,99 2,52 2,36 2,05 1,97 1,56 1,85 3,47 0,98 3,15 2,64 2,49 2,09 1,12 1,81 1,86 0,75 1,67 1,76 1,30 1,43 0,05 0,02 0,04 24,9218,77 20,21 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 6,78 6,05 5,26 2,28 3,13 1,49 1,63 2,35 1,04 1,82 4,24 0,76 3,26 3,63 2,36 2,21 1,66 1,80 1,53 1,79 1,08 1,47 1,71 1,05 0,11 0,13 0,07 21,0924,69 14,91 176,4 161,5 160,0

KATILIMLAR

30 145 ZİLAN ÖNER 12F 6 13 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 8 0,00 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 17 43 6,25 139,9 4497 150,2 7439

31 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 6 1 5,75 136,8 4641 178,7 4306 153,6 7136

32 426 ŞAHİN YUSUF 12A 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 7 7 5,25 134,1 4734 185,3 4050 156,3 6884

33 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 6 13 2,75 2 8 0,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 6 0,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 15 39 5,25 133,6 4755 152,8 7224

34 452 İREM BUDAK 12B 8 14 4,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 10 21 4,75 133,1 4777 180,6 4216 147,7 7652

35 421 ULU 12A 6 2 5,50 0 1 -0,25 6 3 5,25 133,0 4779 140,3 6513 153,0 7201

36 0 METİN 12 6 5 4,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 8 12 5,00 131,2 4848 158,0 5329 159,1 6615

37 1 SEDAT EREN 12C 5 2 4,50 5 2 4,50 130,7 4867 137,4 6777 165,1 6064

38 418 BULUT FURKAN 12A 1 0 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 126,5 4990 199,4 3570 140,8 8229

39 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 5 1,75 125,5 5031 187,4 3975 130,0 8790

40 117 ŞİLAN ASLAN 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 119,9 5187 211,1 3170 143,4 8015

41 0 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 173,5 4529

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
12 12A 12B 12C 12D 12F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
12 12A 12B 12C 12D 12F



12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,12 4,98 7,87 2,99 2,52 2,36 2,05 1,97 1,56 1,85 3,47 0,98 3,15 2,64 2,49 2,09 1,12 1,81 1,86 0,75 1,67 1,76 1,30 1,43 0,05 0,02 0,04 24,9218,77 20,21 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 6,78 6,05 5,26 2,28 3,13 1,49 1,63 2,35 1,04 1,82 4,24 0,76 3,26 3,63 2,36 2,21 1,66 1,80 1,53 1,79 1,08 1,47 1,71 1,05 0,11 0,13 0,07 21,0924,69 14,91 176,4 161,5 160,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 METİN 12 6 5 4,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 8 12 5,00 131,2 4848 158,0 5329 159,1 6615

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,12 4,98 7,87 2,99 2,52 2,36 2,05 1,97 1,56 1,85 3,47 0,98 3,15 2,64 2,49 2,09 1,12 1,81 1,86 0,75 1,67 1,76 1,30 1,43 0,05 0,02 0,04 24,9218,77 20,21 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 6,78 6,05 5,26 2,28 3,13 1,49 1,63 2,35 1,04 1,82 4,24 0,76 3,26 3,63 2,36 2,21 1,66 1,80 1,53 1,79 1,08 1,47 1,71 1,05 0,11 0,13 0,07 21,0924,69 14,91 176,4 161,5 160,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 426 ŞAHİN YUSUF 12A 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 7 7 5,25 134,1 4734 185,3 4050 156,3 6884

2 421 ULU 12A 6 2 5,50 0 1 -0,25 6 3 5,25 133,0 4779 140,3 6513 153,0 7201

3 418 BULUT FURKAN 12A 1 0 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 126,5 4990 199,4 3570 140,8 8229

4 117 ŞİLAN ASLAN 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 119,9 5187 211,1 3170 143,4 8015

5 0 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 173,5 4529

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,12 4,98 7,87 2,99 2,52 2,36 2,05 1,97 1,56 1,85 3,47 0,98 3,15 2,64 2,49 2,09 1,12 1,81 1,86 0,75 1,67 1,76 1,30 1,43 0,05 0,02 0,04 24,9218,77 20,21 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 6,78 6,05 5,26 2,28 3,13 1,49 1,63 2,35 1,04 1,82 4,24 0,76 3,26 3,63 2,36 2,21 1,66 1,80 1,53 1,79 1,08 1,47 1,71 1,05 0,11 0,13 0,07 21,0924,69 14,91 176,4 161,5 160,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 21 15 17,25 198,3 1721 168,0 4807 149,5 7504

2 400 EMİNE AKIN 12B 8 7 6,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 21 22 15,50 177,7 2546 165,9 4910 174,3 5240

3 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 8 6 6,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 13 15 9,25 149,2 4004 179,8 4257 163,5 6206

4 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 6 1 5,75 136,8 4641 178,7 4306 153,6 7136

5 452 İREM BUDAK 12B 8 14 4,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 10 21 4,75 133,1 4777 180,6 4216 147,7 7652

6 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 5 1,75 125,5 5031 187,4 3975 130,0 8790

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,12 4,98 7,87 2,99 2,52 2,36 2,05 1,97 1,56 1,85 3,47 0,98 3,15 2,64 2,49 2,09 1,12 1,81 1,86 0,75 1,67 1,76 1,30 1,43 0,05 0,02 0,04 24,9218,77 20,21 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 6,78 6,05 5,26 2,28 3,13 1,49 1,63 2,35 1,04 1,82 4,24 0,76 3,26 3,63 2,36 2,21 1,66 1,80 1,53 1,79 1,08 1,47 1,71 1,05 0,11 0,13 0,07 21,0924,69 14,91 176,4 161,5 160,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 9 CANAN KAVAK 12C 13 4 12,00 7 3 6,25 3 3 2,25 5 3 4,25 8 0 8,00 4 2 3,50 3 0 3,00 2 3 1,25 45 18 40,50 285,2 256 128,4 7428 233,9 1329

2 177 ALİASLAN 12C 12 3 11,25 5 4 4,00 1 4 0,00 6 3 5,25 3 5 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 35 26 28,50 233,5 847 204,3 2883

3 397 BİLAL ÖNER 12C 7 5 5,75 3 5 1,75 3 3 2,25 6 2 5,50 7 1 6,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 31 23 25,25 228,4 939 177,2 4978

4 16 UNER EVİN 12C 4 4 3,00 3 4 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 6 2 5,50 5 1 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 27 18 22,50 221,0 1085 128,4 7428 162,1 6330

5 416 EDANUR ÖNAL 12C 14 7 12,25 6 3 5,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 6 0,50 3 3 2,25 3 1 2,75 3 3 2,25 34 32 26,00 213,3 1280 128,4 7428 223,7 1758

6 398 BÜŞRA GÜNAYDIN 12C 8 5 6,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 26 22 20,50 204,0 1532 138,9 6628 177,5 4950

7 389 SİBEL DONAT 12C 9 7 7,25 2 7 0,25 3 2 2,50 4 3 3,25 4 4 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 27 26 20,50 202,9 1579 133,3 7156 186,4 4152

8 111 MARYA SOYORAL 12C 9 3 8,25 3 3 2,25 3 3 2,25 1 7 -0,75 4 6 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 28 27 21,25 200,8 1650 191,5 3787

9 392 12C 7 12 4,00 3 7 1,25 3 3 2,25 6 1 5,75 2 3 1,25 3 3 2,25 2 4 1,00 2 3 1,25 28 36 19,00 200,5 1661 165,6 6018

10 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 4 4 3,00 1 2 0,50 4 2 3,50 1 1 0,75 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 3 0,25 22 15 18,25 197,6 1741 129,0 7403 165,2 6055

11 391 Ş*M A KALK* 12C 9 4 8,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 0 5 -1,25 5 3 4,25 3 3 2,25 3 1 2,75 2 3 1,25 24 29 16,75 188,6 2063 166,2 5966

12 113 ŞEVVAL SOYORAL 12C 8 8 6,00 2 5 0,75 3 2 2,50 0 6 -1,50 4 3 3,25 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 23 30 15,50 178,2 2518 173,0 5362

13 409 ŞÜKRAN ULAŞ 12C 7 5 5,75 3 4 2,00 2 3 1,25 1 6 -0,50 4 3 3,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 22 27 15,25 177,5 2555 173,3 5329

14 144 ZEHRA BİÇEN 12C 5 5 3,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 2 7 0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 16 25 9,75 160,5 3452 132,1 7225 145,1 7871

15 105 ZEYNEP BİLİK 12C 4 7 2,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 15 21 9,75 158,3 3563 150,2 7439

16 122 HÜSEYİN KARACA 12C 10 14 6,50 4 6 2,50 4 2 3,50 2 9 -0,25 2 7 0,25 22 38 12,50 155,4 3709 191,3 3805

17 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 6 13 2,75 2 8 0,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 6 0,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 15 39 5,25 133,6 4755 152,8 7224

18 1 SEDAT EREN 12C 5 2 4,50 5 2 4,50 130,7 4867 137,4 6777 165,1 6064

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,12 4,98 7,87 2,99 2,52 2,36 2,05 1,97 1,56 1,85 3,47 0,98 3,15 2,64 2,49 2,09 1,12 1,81 1,86 0,75 1,67 1,76 1,30 1,43 0,05 0,02 0,04 24,9218,77 20,21 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 6,78 6,05 5,26 2,28 3,13 1,49 1,63 2,35 1,04 1,82 4,24 0,76 3,26 3,63 2,36 2,21 1,66 1,80 1,53 1,79 1,08 1,47 1,71 1,05 0,11 0,13 0,07 21,0924,69 14,91 176,4 161,5 160,0

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 431 ROJDA ŞAHİN 12D 8 6 6,50 3 3 2,25 2 4 1,00 3 7 1,25 6 5 4,75 4 1 3,75 3 3 2,25 4 0 4,00 33 29 25,75 231,1 891 177,2 4978

2 43 BURAK ASLAN 12D 9 7 7,25 4 4 3,00 2 4 1,00 2 8 0,00 6 3 5,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 34 32 26,00 229,1 926 132,9 7188 187,0 4123

3 83 SUDE ARAS 12D 7 14 3,50 3 4 2,00 2 3 1,25 3 8 1,00 6 3 5,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 28 37 18,75 200,8 1652 161,8 6361

4 109 EVİN IŞIK 12D 8 6 6,50 4 4 3,00 3 3 2,25 2 9 -0,25 4 7 2,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 27 41 16,75 179,4 2447 187,4 4087

5 411 VEYSEL ERP 12D 5 5 3,75 2 4 1,00 2 4 1,00 2 6 0,50 5 5 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 22 31 14,25 179,3 2457 156,7 6853

6 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 9 15 5,25 2 7 0,25 0 6 -1,50 1 10 -1,50 4 7 2,25 2 4 1,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 21 58 6,50 142,3 4382 129,0 7403 149,8 7481

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
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12F SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,12 4,98 7,87 2,99 2,52 2,36 2,05 1,97 1,56 1,85 3,47 0,98 3,15 2,64 2,49 2,09 1,12 1,81 1,86 0,75 1,67 1,76 1,30 1,43 0,05 0,02 0,04 24,9218,77 20,21 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 6,78 6,05 5,26 2,28 3,13 1,49 1,63 2,35 1,04 1,82 4,24 0,76 3,26 3,63 2,36 2,21 1,66 1,80 1,53 1,79 1,08 1,47 1,71 1,05 0,11 0,13 0,07 21,0924,69 14,91 176,4 161,5 160,0

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 437 SÜLEYMAN 12F 3 5 1,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 7 4 6,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 22 20 17,00 196,5 1783 150,2 7439

2 406 RAHİME MUTLU 12F 10 8 8,00 2 5 0,75 3 0 3,00 2 3 1,25 4 5 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 25 26 18,50 188,6 2064 182,7 4490

3 85 ENES ASLAN 12F 9 9 6,75 6 3 5,25 2 4 1,00 1 10 -1,50 2 9 -0,25 4 2 3,50 1 4 0,00 3 3 2,25 28 44 17,00 177,9 2535 191,7 3769

4 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 6 6 4,50 4 6 2,50 2 4 1,00 2 9 -0,25 5 6 3,50 2 4 1,00 0 6 -1,50 21 41 10,75 156,0 3681 168,2 5779

5 145 ZİLAN ÖNER 12F 6 13 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 8 0,00 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 17 43 6,25 139,9 4497 150,2 7439

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,51 5,36 8,17 4,96 2,82 4,26 5,16 1,99 4,66 4,47 3,26 3,66 24,10 13,43 20,75 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 2,28 4,00 1,27 3,06 2,61 2,41 3,32 1,84 2,86 2,16 2,81 1,46 10,82 11,26 8,00 176,4 161,5 160,0

KATILIMLAR

1 117 ŞİLAN ASLAN 12A 7 7 5,25 5 1 4,75 7 1 6,75 3 2 2,50 22 11 19,25 119,9 5187 211,1 3170 143,4 8015

2 434 SİMGE GÜNER 12A 5 4 4,00 6 4 5,00 8 2 7,50 2 1 1,75 21 11 18,25 209,8 3213 135,6 8564

3 0 SEMANUR ÖNAL 12A 7 7 5,25 6 4 5,00 8 0 8,00 1 5 -0,25 22 16 18,00 204,6 3388 138,3 8406

4 418 BULUT FURKAN 12A 5 4 4,00 5 3 4,25 4 2 3,50 5 2 4,50 19 11 16,25 126,5 4990 199,4 3570 140,8 8229

5 439 BERFİNO ORHAN 12A 1 0 1,00 3 2 2,50 6 0 6,00 5 1 4,75 15 3 14,25 198,4 3610 129,3 8816

6 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 2 5 0,75 2 2 1,50 7 4 6,00 4 1 3,75 15 12 12,00 125,5 5031 187,4 3975 130,0 8790

7 426 ŞAHİN YUSUF 12A 3 3 2,25 6 4 5,00 5 4 4,00 2 3 1,25 16 14 12,50 134,1 4734 185,3 4050 156,3 6884

8 452 İREM BUDAK 12B 2 8 0,00 1 4 0,00 6 4 5,00 6 3 5,25 15 19 10,25 133,1 4777 180,6 4216 147,7 7652

9 394 ZZZZ 12A 5 3 4,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 14 5 12,75 180,2 4234 136,2 8530

10 131 SEKİNE GÜNEŞ 12B 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 2 4,50 5 6 3,50 13 14 9,50 149,2 4004 179,8 4257 163,5 6206

11 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 2 4 1,00 5 2 4,50 5 1 4,75 1 3 0,25 13 10 10,50 136,8 4641 178,7 4306 153,6 7136

12 422 İLKNUR DEMİR 12A 2 3 1,25 5 4 4,00 5 2 4,50 1 2 0,50 13 11 10,25 176,6 4392 129,8 8797

13 0 12A 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 3 3,25 11 9 8,75 173,5 4529

14 261 İLKE NAZ MEMİŞ 12A 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 11 6 9,50 171,9 4614 130,3 8775

15 407 RÜMEYSA TURĞUT 12B 1 3 0,25 4 3 3,25 3 3 2,25 4 7 2,25 12 16 8,00 198,3 1721 168,0 4807 149,5 7504

16 0 REMZİYE KIRAÇ 12A 2 2 1,50 5 1 4,75 2 4 1,00 2 3 1,25 11 10 8,50 166,7 4871 130,3 8775

17 400 EMİNE AKIN 12B 0 3 -0,75 3 5 1,75 4 2 3,50 4 6 2,50 11 16 7,00 177,7 2546 165,9 4910 174,3 5240

18 0 CİHAN 12B 2 9 -0,25 4 5 2,75 5 5 3,75 2 7 0,25 13 26 6,50 161,7 5118

19 0 METİN 12 3 5 1,75 2 6 0,50 2 0 2,00 4 5 2,75 11 16 7,00 131,2 4848 158,0 5329 159,1 6615

20 444 FATMA ORAL 12A 2 6 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 0 2,00 8 8 6,00 156,7 5398 128,2 8853

21 386 ASLAN NURİ 12A 5 11 2,25 3 5 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 11 23 5,25 147,3 5978 131,9 8708

22 0 DİLAN 12B 3 5 1,75 1 4 0,00 4 2 3,50 1 7 -0,75 9 18 4,50 144,9 6144 130,9 8757

23 107 HALIL ÖNER 12A 5 9 2,75 5 6 3,50 0 5 -1,25 10 20 5,00 144,4 6186 133,0 8669

24 124 ZERDA GÜNDÜZ 12B 2 6 0,50 4 4 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 8 18 3,50 143,6 6246 128,2 8853

25 421 ULU 12A 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 7 2,25 133,0 4779 140,3 6513 153,0 7201

26 398 BÜŞRA GÜNAYDIN 12C 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 204,0 1532 138,9 6628 177,5 4950

27 1 SEDAT EREN 12C 9 8 7,00 0 3 -0,75 9 11 6,25 130,7 4867 137,4 6777 165,1 6064

28 389 SİBEL DONAT 12C 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 202,9 1579 133,3 7156 186,4 4152

29 43 BURAK ASLAN 12D 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 5 1,75 229,1 926 132,9 7188 187,0 4123
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL AYT 1. 55 98 111 9586

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,51 5,36 8,17 4,96 2,82 4,26 5,16 1,99 4,66 4,47 3,26 3,66 24,10 13,43 20,75 186,1 210,7 189,0

Okul Ortalaması 2,28 4,00 1,27 3,06 2,61 2,41 3,32 1,84 2,86 2,16 2,81 1,46 10,82 11,26 8,00 176,4 161,5 160,0

KATILIMLAR

30 144 ZEHRA BİÇEN 12C 1 0 1,00 1 0 1,00 160,5 3452 132,1 7225 145,1 7871

31 12 YUSUF CİHAN DİLBER 12C 1 0 1,00 1 0 1,00 197,6 1741 129,0 7403 165,2 6055

32 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 2 4 1,00 2 4 1,00 142,3 4382 129,0 7403 149,8 7481

33 9 CANAN KAVAK 12C 1 1 0,75 1 1 0,75 285,2 256 128,4 7428 233,9 1329

34 416 EDANUR ÖNAL 12C 2 5 0,75 2 5 0,75 213,3 1280 128,4 7428 223,7 1758

35 16 UNER EVİN 12C 1 1 0,75 1 1 0,75 221,0 1085 128,4 7428 162,1 6330

36 177 ALİASLAN 12C 0 2 -0,50 0 2 -0,50 233,5 847 204,3 2883

37 111 MARYA SOYORAL 12C 0 2 -0,50 0 2 -0,50 200,8 1650 191,5 3787

38 391 Ş*M A KALK* 12C 1 3 0,25 1 3 0,25 188,6 2063 166,2 5966

39 406 RAHİME MUTLU 12F 0 9 -2,25 0 9 -2,25 188,6 2064 182,7 4490

40 109 EVİN IŞIK 12D 0 2 -0,50 0 2 -0,50 179,4 2447 187,4 4087

41 85 ENES ASLAN 12F 0 4 -1,00 0 4 -1,00 177,9 2535 191,7 3769

42 113 ŞEVVAL SOYORAL 12C 0 3 -0,75 0 3 -0,75 178,2 2518 173,0 5362

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
METİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,177 186,100 1 36 54 60 4848

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
158,016 210,740 1 19 19 26 5329

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
159,080 189,000 1 25 30 39 6615

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 1 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 5 4,75 20 4,75 5,26 7,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,75 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 6 5,50 14 5,50 7,79 11,79

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 -0,75 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 0,25 2,36 2,49

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 1 6 -0,50 -1 -0,50 7,11 8,43

Matematik-2 40 3 5 1,75 4 1,75 1,27 8,17

Fizik 14 2 6 0,50 4 0,50 2,41 4,26

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,00 2,86 4,66

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,75 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 5,25 6,73 12,58

Toplam: 280 58 60 42,59 15 42,59 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A Adce   ACd         dDD          Bb    

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 bac        C a bc                             

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik   C    e   b  aC b      e  D            

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri deD    cbcdB             ECEb cBcdEAd   

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 6 18

Edebiyat 24 6 5 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 6 2

Tarih-2 11 0 3 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 3 9

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 3 5 8

Matematik-2 40 3 5 8

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
173,526 210,740 9 13 13 19 4529

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,50 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,17 2,36 2,49

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,17 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 0,50 7,11 8,43

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 11 8 9,00 23 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 50 42 39,09 14 42,61 45,89 67,16

Sosyal-2       e                                       

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik  a                                      

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri   D   b  cEB EeE      aD dCEc d  dEA   E

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 0 1 0

Tarih-2 11 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 8 28

Fizik 14 4 2 29

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 3 3 23

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLAN NURİ 386 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
147,261 210,740 13 21 21 29 5978

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
131,925 189,000 9 44 66 79 8708

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 5 11 2,25 6 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 50 55 35,84 13 42,61 45,89 67,16

Matematik baCa ddCe   a Ee c   Db    eB           

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri eaD   bc eE  E a       DBcd  ded   bE   

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 11 13

Matematik-2 40 5 11 13

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 1 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 12 15

Fizik 14 3 5 21

Basit Makineler 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 2 3 15

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 4 8

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİNO ORHAN 439 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
198,384 210,740 5 5 5 11 3610

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
129,275 189,000 13 50 72 85 8816

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 6 0 6,00 46 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 14 3 13,25 33 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 54 35 44,84 16 42,61 45,89 67,16

Matematik A                                       

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri  eD   b    B EC       BDBECED A    A Bd 

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 14 3 35

Fizik 14 3 2 21

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 6 0 46

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 5 1 38

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT FURKAN 418 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
126,522 186,100 3 38 56 62 4990

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
199,354 210,740 4 4 4 10 3570

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
140,765 189,000 4 39 58 70 8229

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 1 0 1,00 4 2,81 5,26 7,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,19 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 3,00 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,50 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,17 2,36 2,49

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,17 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 2 3 1,25 3 0,50 7,11 8,43

Matematik-2 40 5 4 4,00 10 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 61 46 49,09 18 42,61 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A                                       

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 bEce A                                        

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik A Cad CeD C    e                        

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri  aD   bcA EB EC       BcaECED Ac   A Bd 

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 3

Edebiyat 24 1 0 4

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 2 3 4

Tarih-2 11 2 3 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 5 4 13

Matematik-2 40 5 4 13

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ORAL 444 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
156,739 210,740 12 20 20 27 5398

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
128,215 189,000 14 51 73 86 8853

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 2 6 0,50 1 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 6 2 5,50 14 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 47 40 36,59 13 42,61 45,89 67,16

Matematik AB d    c   a ae a                      

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri  eD       EBd             CE       A    

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 6 5

Matematik-2 40 2 6 5

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 2 15

Fizik 14 3 2 21

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 0 15

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALIL ÖNER 107 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
144,366 210,740 14 23 24 33 6186

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
132,985 189,000 8 43 65 78 8669

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 5 9 2,75 7 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 49 52 35,59 13 42,61 45,89 67,16

Matematik baCacdCCe   a  Cc Da                    

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri eDcDbaDb   BAdbd bdb                    

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 9 13

Matematik-2 40 5 9 13

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 11 13

Fizik 14 5 6 36

Basit Makineler 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 13 0 5 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKE NAZ MEMİŞ 261 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
171,909 210,740 10 14 14 20 4614

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
130,335 189,000 10 46 68 81 8775

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 4 0 4,00 31 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 9 4 8,00 20 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 50 38 40,09 14 42,61 45,89 67,16

Matematik A    e e      E                         

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri  e    D  d B E         DBECEe     dA    

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 4 23

Fizik 14 3 2 21

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 4 0 31

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 2 15

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİR 422 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
176,631 210,740 8 12 12 18 4392

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
129,805 189,000 12 49 71 84 8797

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 11 8 9,00 23 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 52 43 40,84 15 42,61 45,89 67,16

Matematik AaC  d                     e            

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri  eD  b cAeEB ECb      dDBECEc      b    

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 3 5

Matematik-2 40 2 3 5

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 8 28

Fizik 14 5 4 36

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 5 2 38

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 2 8

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE KIRAÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
166,669 210,740 11 16 16 22 4871

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
130,335 189,000 10 46 68 81 8775

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 5 1 4,75 34 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 2 4 1,00 8 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 50 42 39,09 14 42,61 45,89 67,16

Matematik A         C    e c                      

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri   D   D  AEB ce       aDdaCE   c ddA    

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 8 23

Fizik 14 5 1 36

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 13 2 4 15

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 3 15

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN YUSUF 426 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,127 186,100 1 32 50 56 4734

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
185,251 210,740 6 7 7 13 4050

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
156,293 189,000 1 27 35 44 6884

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 4 1 3,75 16 2,81 5,26 7,87

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,19 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 4,75 12 3,00 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,50 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,17 2,36 2,49

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 -0,17 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 2 6 0,50 1 0,50 7,11 8,43

Matematik-2 40 3 3 2,25 6 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 5 4 4,00 31 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 62 53 48,34 17 42,61 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A        ACA          b    B            

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 c a  A         b  e  E          ea            

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik   Cad  eD C                             

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri BaD   bcA EBeECb  aE  deBECE  d   dA  a 

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 13

Edebiyat 24 4 1 17

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 2 6 4

Tarih-2 11 1 2 9

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 2 9

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 2 0

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 3 3 8

Matematik-2 40 3 3 8

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ÖNAL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
204,561 210,740 3 3 3 9 3388

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
138,285 189,000 5 40 60 73 8406

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 7 7 5,25 13 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 8 0 8,00 62 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 61 48 48,59 17 42,61 45,89 67,16

Matematik AaCed CCD C C de     e     c            

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri BD   dbcAeEB ECE E E   DBECEe d  dd   a 

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 7 18

Matematik-2 40 7 7 18

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 15 9 38

Fizik 14 6 4 43

Basit Makineler 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 8 0 62

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 5 8

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN ASLAN 117 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
119,947 186,100 4 40 63 69 5187

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
211,111 210,740 1 1 1 7 3170

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
143,415 189,000 3 38 55 66 8015

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 1 0 1,00 4 2,81 5,26 7,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,19 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 3,00 7,79 11,79

Matematik-2 40 7 7 5,25 13 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 5 1 4,75 34 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 15 4 14,00 35 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 62 43 50,84 18 42,61 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1           C                             

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Matematik ABCaEdbCD   a b d     E    c            

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri  eD   D  A B ECc E E   DBECEe    CcA    

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 3

Edebiyat 24 1 0 4

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 7 7 18

Matematik-2 40 7 7 18

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 15 4 38

Fizik 14 5 1 36

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 7 1 54

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE GÜNER 434 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
209,834 210,740 2 2 2 8 3213

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
135,635 189,000 7 42 63 76 8564

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 5 4 4,00 10 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 16 7 14,25 36 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 60 43 48,84 17 42,61 45,89 67,16

Matematik  aCaEdCC  C                e            

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri B DDbebc  EB ECEDa E  dDBECEc      A    

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 4 13

Matematik-2 40 5 4 13

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 16 7 40

Fizik 14 6 4 43

Basit Makineler 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 8 2 62

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 1 15

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ULU 421 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,037 186,100 2 35 53 59 4779

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
140,259 210,740 15 25 26 35 6513

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
153,028 189,000 2 29 40 50 7201

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 2 5,50 23 2,81 5,26 7,87

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,19 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 5,25 13 3,00 7,79 11,79

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 49 42 38,09 14 42,61 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 ACAEcDb   C              e              

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Matematik   db                                    

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri          cEe Ee         BdC     a       

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 15

Edebiyat 24 6 2 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 0 2 0

Matematik-2 40 0 2 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 5 10

Fizik 14 2 2 14

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 2 2 15

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZZZZ 394 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
180,221 210,740 7 9 9 15 4234

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
136,165 189,000 6 41 62 75 8530

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 15 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 5 3 4,25 11 2,33 1,27 8,17

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,55 2,41 4,26

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,58 2,86 4,66

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 1,65 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 9 2 8,50 21 8,78 6,73 12,58

Toplam: 280 53 37 43,34 15 42,61 45,89 67,16

Matematik AcC cCCC           e                    

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri           EBdE d       DBECE   B        

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 3 13

Matematik-2 40 5 3 13

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 2 23

Fizik 14 3 1 21

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 4 1 31

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 0 15

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
161,736 210,740 7 18 18 24 5118

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

Katılımlar: 9 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 2 9 -0,25 -1 0,25 1,27 8,17

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,14 2,41 4,26

Kimya 13 5 5 3,75 29 3,69 2,86 4,66

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 1,89 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 11 17 6,75 17 7,72 6,73 12,58

Toplam: 280 52 58 37,09 13 44,59 45,89 67,16

Matematik   e        ca bb  Ea     ba   C  c      

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Fen Bilimleri  aaCcAA Ecc   b  b cdDBECdEA aa ceEe db 

Cevap Anahtarı B DDCCDAAAEBAEBDDECEADBDBECCEAABDCEAEBEEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 9 5

Matematik-2 40 2 9 5

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 17 28

Fizik 14 4 5 29

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kimya 13 5 5 38

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 7 15

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
144,916 210,740 8 22 23 32 6144

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
130,865 189,000 6 45 67 80 8757

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 9 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 3 5 1,75 4 0,25 1,27 8,17

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,14 2,41 4,26

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,69 2,86 4,66

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 1,89 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 7,72 6,73 12,58

Toplam: 280 48 50 35,09 13 44,59 45,89 67,16

Matematik AeeC   dD     a            c            

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri         b dBecC       deBECbe  ac Ec cd 

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 5 8

Matematik-2 40 3 5 8

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 13 15

Fizik 14 1 4 7

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 13 4 2 31

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 7 8

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKIN 400 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,687 186,100 2 22 26 31 2546

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
165,941 210,740 6 17 17 23 4910

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
174,300 189,000 1 14 18 26 5240

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 9 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 7 6,25 26 4,17 5,26 7,87

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,04 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 10 9,50 24 5,04 7,79 11,79

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 0,50 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 0,46 2,36 2,49

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,96 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 1,08 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 9 12 6,00 15 4,00 7,11 8,43

Matematik-2 40 0 3 -0,75 -2 0,25 1,27 8,17

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,14 2,41 4,26

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,69 2,86 4,66

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 1,89 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 7,72 6,73 12,58

Toplam: 280 71 70 53,09 19 44,59 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 ACbdbDa  ACd    a  B dDDEc     a  e E EB

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 EEaCb   a    B b  e  c aDCe    bBbeaEE        

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik                  b         b           c

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri  D   ea e dBeECa      dD ECa decDdcA B E

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 10 30

Edebiyat 24 8 7 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 2 10

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 9 12 20

Tarih-2 11 3 3 27

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 3 9

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 2 33

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 2 17

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 0 3 0

Matematik-2 40 0 3 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BUDAK 452 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,132 186,100 5 34 52 58 4777

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
180,594 210,740 2 8 8 14 4216

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
147,675 189,000 5 36 49 60 7652

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 9 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 14 4,50 19 4,17 5,26 7,87

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 0,04 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 20 4,00 10 5,04 7,79 11,79

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,50 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,46 2,36 2,49

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,96 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,08 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 1,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 1 1 0,75 2 4,00 7,11 8,43

Matematik-2 40 2 8 0,00 0 0,25 1,27 8,17

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,14 2,41 4,26

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,69 2,86 4,66

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 1,89 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 7,72 6,73 12,58

Toplam: 280 64 72 45,59 16 44,59 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AddacDEB AabCde eabdcBeD  Ac b ddac     

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2                                 B   b         

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik A d   dea  C   a b   a     e            

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri dD     c  a d dEa   AcdDBECEb  Ba EA BEd

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 20 23

Edebiyat 24 8 14 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 5 10

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 1 2

Tarih-2 11 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 0

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 2 8 5

Matematik-2 40 2 8 5

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BIÇAKÇI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
125,527 186,100 6 39 58 64 5031

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
187,386 210,740 1 6 6 12 3975

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
130,028 189,000 7 48 70 83 8790

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 9 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 4,17 5,26 7,87

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 0,04 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 3 0,25 1 5,04 7,79 11,79

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,50 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,46 2,36 2,49

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,96 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,08 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 2 2 1,50 4 4,00 7,11 8,43

Matematik-2 40 2 5 0,75 2 0,25 1,27 8,17

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,14 2,41 4,26

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,69 2,86 4,66

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 1,89 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 13 7 11,25 28 7,72 6,73 12,58

Toplam: 280 57 49 44,34 16 44,59 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1                          e e     bE     

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2      b                             EBd        

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Matematik d A            e  ded    D              

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Fen Bilimleri      b cE  E  aE  AcdDBECdE     EA  E Ec

Cevap Anahtarı B DDCCDAAAEBAEBDDECEADBDBECCEAABDCEAEBEEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 3 3

Edebiyat 24 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 3 0

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 0 17

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 2 2 4

Tarih-2 11 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 5 5

Matematik-2 40 2 5 5

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİN KIZMAZ 123 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,757 186,100 4 31 48 54 4641

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
178,734 210,740 4 11 11 17 4306

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
153,643 189,000 3 28 38 48 7136

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 9 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 5 1 4,75 20 4,17 5,26 7,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,04 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 4,75 12 5,04 7,79 11,79

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,50 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,46 2,36 2,49

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,96 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,08 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 4,00 7,11 8,43

Matematik-2 40 2 4 1,00 3 0,25 1,27 8,17

Fizik 14 5 2 4,50 32 2,14 2,41 4,26

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,69 2,86 4,66

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 1,89 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 11 6 9,50 24 7,72 6,73 12,58

Toplam: 280 58 43 46,84 17 44,59 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AC dAD    C                             

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2                                 B             

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik A             ca b           B         a

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri  D   b  bAEB ECa E     DB Cde     dA    

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 13

Edebiyat 24 5 1 21

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 0 2

Tarih-2 11 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 2 4 5

Matematik-2 40 2 4 5

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TURĞUT 407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,337 186,100 1 13 14 17 1721

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
168,011 210,740 5 15 15 21 4807

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
149,488 189,000 4 35 48 59 7504

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 9 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 3 0 3,00 13 4,17 5,26 7,87

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,04 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 3 4,25 11 5,04 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 0,50 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 0,46 2,36 2,49

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,96 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 1,08 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 16 12 13,00 33 4,00 7,11 8,43

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 0,25 1,27 8,17

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,14 2,41 4,26

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,69 2,86 4,66

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 1,89 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 7,72 6,73 12,58

Toplam: 280 72 63 55,84 20 44,59 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A                  B   D        b e EC a

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 b    A   dbe  A  DdAaEAaDCeEEaACBbB cEBe      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik   b    e       C     e                  

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri    DC  A  dBeae       dDBdCE  cecCcAdBdb

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 3 13

Edebiyat 24 3 0 13

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 16 12 35

Tarih-2 11 1 3 9

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 3 36

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 2 67

2 2 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEKİNE GÜNEŞ 131 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,172 186,100 3 28 38 44 4004

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
179,834 210,740 3 10 10 16 4257

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
163,510 189,000 2 22 27 36 6206

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 9 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 4,17 5,26 7,87

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,04 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 6 7,50 19 5,04 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,50 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 0 3 -0,75 -7 0,46 2,36 2,49

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,96 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 1,08 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 1,00 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 4 9 1,75 4 4,00 7,11 8,43

Matematik-2 40 0 4 -1,00 -3 0,25 1,27 8,17

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,14 2,41 4,26

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,69 2,86 4,66

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 1,89 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 7,72 6,73 12,58

Toplam: 280 65 61 49,34 18 44,59 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 ACbdbDa  AC     a  B dDDE               

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 E       a         ed c a C     bBbeaE         

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik                  b    a    b           c

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri          AEBede  E    dDBECa decDdcA BEE

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 6 23

Edebiyat 24 8 6 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 0 10

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 4 9 9

Tarih-2 11 1 1 9

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 1 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 2 17

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 0 4 0

Matematik-2 40 0 4 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZERDA GÜNDÜZ 124 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
143,639 210,740 9 24 25 34 6246

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
128,215 189,000 8 51 73 86 8853

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 9 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 2 6 0,50 1 0,25 1,27 8,17

Fizik 14 4 4 3,00 21 2,14 2,41 4,26

Kimya 13 1 4 0,00 0 3,69 2,86 4,66

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 1,89 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 7,72 6,73 12,58

Toplam: 280 47 50 34,09 12 44,59 45,89 67,16

Matematik   c ed    a aC c    E                   

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Fen Bilimleri DDbe    EddE        dDc ae   ab d     Ee

Cevap Anahtarı B DDCCDAAAEBAEBDDECEADBDBECCEAABDCEAEBEEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 6 5

Matematik-2 40 2 6 5

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 12 15

Fizik 14 4 4 29

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 4 8

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
392 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,457 186,100 9 12 13 16 1661

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
165,630 189,000 12 19 24 33 6018

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 12 4,00 17 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 22 7,50 19 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 3 3 2,25 38 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 15 14 11,50 29 9,32 7,11 8,43

Toplam: 280 67 68 49,59 18 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AbeEeDdaaACA  B ee aedc caAeDeeeeEBCEddd

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 EEcCDA  E  ea b  D   EdBeCaEbdAbBde EEaa      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 22 33

Edebiyat 24 7 12 29

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 7 30

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 15 14 33

Tarih-2 11 6 1 55

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 3 18

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 3 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 4 33

2 1 1 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİASLAN 177 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,532 186,100 2 2 3 6 847

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
204,328 189,000 3 3 4 10 2883

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 3 11,25 47 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 17 15 13,25 33 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 1,20 1,27 8,17

Toplam: 280 74 60 58,59 21 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 ACAEAeE CACAC     E  dc caAeDCD eEeeE dd

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 EEcCDA dE eea b  DecCEAB CaEbeA Bde EEaa      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik    a           e                        

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 45

Edebiyat 24 12 3 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 4 50

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 1 4 17

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 17 15 37

Tarih-2 11 6 3 55

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 5 27

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 3 33

2 1 1 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 0 2 0

Matematik-2 40 0 2 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÖNER 397 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,427 186,100 3 5 6 9 939

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
177,173 189,000 8 12 15 23 4978

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 5 5,75 24 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 13 9,75 24 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 3 1 2,75 46 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 18 10 15,50 39 9,32 7,11 8,43

Toplam: 280 70 55 55,84 20 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AdAC  CbCdC      B    cb aD cabdEDEaEdBb

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 DC   CaBbEEBAD DeA EC  AcEC c   bacbB Bd      

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 13 33

Edebiyat 24 7 5 29

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 5 30

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 18 10 39

Tarih-2 11 6 2 55

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 7 1 64

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 3 0

2 0 1 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA GÜNAYDIN 398 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,987 186,100 6 8 9 12 1532

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
138,916 210,740 1 26 27 36 6628

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
177,480 189,000 7 11 14 22 4950

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 5 6,75 28 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 10 9,50 24 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 14 12 11,00 28 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 1,20 1,27 8,17

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,50 2,41 4,26

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 2,86 4,66

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,06 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 0,50 6,73 12,58

Toplam: 280 68 55 53,84 19 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AEACd aACd       B  b bD  e  a  EDEaEae 

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 c    ede bE Ab edd ECeDcBEC AE    EEBeB       

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Matematik C              e                        

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Fen Bilimleri         E                    B          

Cevap Anahtarı B DDCCDAAAEBAEBDDECEADBDBECCEAABDCEAEBEEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 10 30

Edebiyat 24 8 5 33

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 2 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 3 33

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 14 12 30

Tarih-2 11 1 5 9

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 3 5 27

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 0 33

2 2 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN KAVAK 9 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
285,207 186,100 1 1 1 4 256

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
128,436 210,740 6 33 39 50 7428

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
233,910 189,000 1 1 1 6 1329

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 4 12,00 50 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 22 8 20,00 50 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 1,20 1,27 8,17

Toplam: 280 85 51 71,84 26 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AdACE CACA    DC Be baADABDCDaebEDEbadBC

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 bC  eeEB EE A  DBACECDDAaECaAE   BcEBea       

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Matematik C              e                        

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 58

Edebiyat 24 13 4 54

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 22 8 48

Tarih-2 11 5 3 45

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 8 0 73

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 0 50

2 2 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÖNAL 416 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,297 186,100 5 7 8 11 1280

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
128,436 210,740 6 33 39 50 7428

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
223,650 189,000 2 2 2 7 1758

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 3 3 2,25 38 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 12 18 7,50 19 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 2 5 0,75 2 1,20 1,27 8,17

Toplam: 280 75 69 57,34 20 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AeAdADbBCACACC  cC BbebDcDeBD DeAEBbEaaa

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 Edcee  e   e B bdDe ddAabCeE CAbB eBbcBB      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik   Ca      C   ae ac                     

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 55

Edebiyat 24 14 7 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 4 33

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 12 18 26

Tarih-2 11 1 5 9

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 6 18

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 3 3 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 1 50

2 1 0 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 2 5 5

Matematik-2 40 2 5 5

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KARACA 122 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,367 186,100 16 27 36 42 3709

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
191,280 189,000 5 6 8 15 3805

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 14 6,50 27 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 22 12,50 31 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 4 16 0,00 0 9,32 7,11 8,43

Toplam: 280 61 70 43,09 15 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AbAdADaBeAbAedcDbaEdccbDEbcaDecCbEBCEeaB

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 cccbDcceEdaCbcbDaaed                          

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 22 45

Edebiyat 24 10 14 42

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 6 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 4 16 9

Tarih-2 11 2 9 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 7 18

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MARYA SOYORAL 111 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,847 186,100 8 10 11 14 1650

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
191,503 189,000 4 5 7 14 3787

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 3 8,25 34 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 7 -0,75 -7 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 13 18 8,50 21 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 1,20 1,27 8,17

Toplam: 280 67 61 51,34 18 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AEcb   A  C  D b B  D ADd D  CbdE EdaBeC

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 cC  deddbc abb DeACEeeecBEC A b  BbaBBB       

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Matematik d    a                                  

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 38

Edebiyat 24 9 3 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 3 30

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 18 28

Tarih-2 11 1 7 9

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 6 36

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 6 3 2 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

2 1 0 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 2 0

Matematik-2 40 0 2 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
Ş*M A KALK* 391 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,622 186,100 11 16 17 22 2063

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
166,160 189,000 11 18 23 32 5966

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 4 8,00 33 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 14 7,50 19 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 0 5 -1,25 -11 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 3 3 2,25 38 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 13 15 9,25 23 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 1,20 1,27 8,17

Toplam: 280 64 64 47,59 17 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A Ad DE aAC a    b B  DDEae   aC bcddeaa

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 cbc a  a   CD Ab Dd bEAaDCdaE c BCd ccBB      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik b C            a  c                     

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 14 28

Edebiyat 24 9 4 38

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 4 20

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 6 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 13 15 28

Tarih-2 11 0 5 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 3 45

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 3 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

2 1 1 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT EREN 1 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
130,727 186,100 18 37 55 61 4867

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
137,444 210,740 2 27 29 38 6777

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
165,080 189,000 14 21 26 35 6064

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 5 2 4,50 19 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 2 4,50 11 9,61 7,79 11,79

Matematik-2 40 9 8 7,00 18 1,20 1,27 8,17

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,50 2,41 4,26

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 2,86 4,66

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 0,06 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 0,50 6,73 12,58

Toplam: 280 53 45 41,34 15 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A   a  AC d         DD                  

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Matematik CCccCCccCCCcaC b  E              c      

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Fen Bilimleri                              aa  e      

Cevap Anahtarı B DDCCDAAAEBAEBDDECEADBDBECCEAABDCEAEBEEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 2 13

Edebiyat 24 5 2 21

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 9 8 23

Matematik-2 40 9 8 23

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 3 0

Fizik 14 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SOYORAL 113 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,232 186,100 12 20 23 28 2518

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
173,018 189,000 10 16 20 28 5362

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 8 6,00 25 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 9,25 23 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 0 6 -1,50 -14 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 1 4 0,00 0 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 10 15 6,25 16 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 0 3 -0,75 -2 1,20 1,27 8,17

Toplam: 280 62 65 45,34 16 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AdA bBCAC d  ea  B cb cD Baa b aEcEaEaB 

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 c   ced  bd Abd eA EC e aaCe   aCBEEa B       

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Matematik  e   a      a                           

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 33

Edebiyat 24 8 8 33

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 5 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 10 15 22

Tarih-2 11 0 6 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 3 36

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 4 17

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 3 0

Matematik-2 40 0 3 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL DONAT 389 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,897 186,100 7 9 10 13 1579

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
133,336 210,740 3 28 33 43 7156

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
186,405 189,000 6 9 11 19 4152

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 7 7,25 30 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 16 10,00 25 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 2 1 1,75 29 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 13 10 10,50 26 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 1,20 1,27 8,17

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,50 2,41 4,26

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,06 2,86 4,66

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,06 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,50 6,73 12,58

Toplam: 280 70 60 54,59 19 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A ACbBCA     eaC B dbDebeBea abdEaEb aBC

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 cC   aEd EE AbaD AaEe D  dC  E b B    Be      

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Matematik C   Ca         DD                       

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Fen Bilimleri                d                        

Cevap Anahtarı B DDCCDAAAEBAEBDDECEADBDBECCEAABDCEAEBEEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 16 35

Edebiyat 24 9 7 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 7 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 10 28

Tarih-2 11 4 3 36

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 4 36

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

2 1 0 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ULAŞ 409 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,462 186,100 13 23 27 32 2555

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
173,325 189,000 9 15 19 27 5329

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 5 5,75 24 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 12 9,00 23 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 3 1 2,75 46 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 10 15 6,25 16 9,32 7,11 8,43

Toplam: 280 61 59 45,84 16 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 ACAdc    Ab C   D  d  eD DdBe  CbbB Ebad

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 dEcb e ba  Ce Ab   dCE B CeEbab B    cBe      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 12 30

Edebiyat 24 7 5 29

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 4 30

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 10 15 22

Tarih-2 11 1 6 9

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 3 36

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 3 17

2 0 2 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRÜ USLU 410 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,582 186,100 17 33 51 57 4755

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
152,805 189,000 16 30 41 51 7224

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 13 2,75 11 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 24 5,00 13 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 0 4 -1,00 -9 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 4 15 0,25 1 9,32 7,11 8,43

Toplam: 280 54 71 35,84 13 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 ccAabBdcCddedD e    bDAccaDCbaeccacaEBBb

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 cdcd        bbdDd Cda            BcaacBe      

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 24 28

Edebiyat 24 6 13 25

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 8 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 4 15 9

Tarih-2 11 0 4 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 6 18

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UNER EVİN 16 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,047 186,100 4 6 7 10 1085

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
128,436 210,740 6 33 39 50 7428

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
162,090 189,000 15 23 28 37 6330

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 4 4 3,00 13 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 10 6,50 16 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 5 1 4,75 79 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 18 8 16,00 40 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 1,20 1,27 8,17

Toplam: 280 67 51 53,84 19 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AEc b  A         B   ac bB   CebEcE  aBb

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2          EE Ab D ACEeDDABECaAEabbBcEB a       

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Matematik C              e                        

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 10 23

Edebiyat 24 4 4 17

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 4 30

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 18 8 39

Tarih-2 11 2 0 18

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 2 55

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 3 50

2 2 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CİHAN DİLBER 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,602 186,100 10 14 15 19 1741

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
128,954 210,740 5 31 37 48 7403

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
165,185 189,000 13 20 25 34 6055

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 4 4 3,00 13 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 8 7,00 18 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 3 1 2,75 46 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 13 7 11,25 28 9,32 7,11 8,43

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 1,20 1,27 8,17

Toplam: 280 62 47 49,84 18 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AdAC  C     c         be     a  EeEbEdBC

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 c         E b  D  CECD AaEC AECb  baB e       

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 8 23

Edebiyat 24 4 4 17

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 2 10

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 7 28

Tarih-2 11 1 1 9

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 1 45

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

2 2 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BİÇEN 144 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,522 186,100 14 24 32 38 3452

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
132,124 210,740 4 30 35 46 7225

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
145,110 189,000 18 37 54 65 7871

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 5 5 3,75 16 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 10 3,50 9 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 10 15 6,25 16 9,32 7,11 8,43

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,50 2,41 4,26

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 2,86 4,66

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,06 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,50 6,73 12,58

Toplam: 280 56 57 41,34 15 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A  bb b CA d C  c  B    E         edcea 

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 bEc e  C e e  AbdaeAbc aDCeE  A B B b  a      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Fen Bilimleri           E                             

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 10 15

Edebiyat 24 5 5 21

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 5 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 10 15 22

Tarih-2 11 2 4 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 7 18

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 3 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 0 33

2 1 0 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 0 3

Fizik 14 1 0 7

Basit Makineler 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BİLİK 105 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,342 186,100 15 25 33 39 3563

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
150,240 189,000 17 31 44 55 7439

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 18 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 4 7 2,25 9 6,28 5,26 7,87

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,89 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,44 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 10 4,50 11 9,61 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,34 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 2,85 2,36 2,49

Felsefe 6 2 3 1,25 21 2,28 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 1,53 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,32 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 8 11 5,25 13 9,32 7,11 8,43

Toplam: 280 54 53 40,34 14 49,85 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AbAdbD   A  b   b  d  e E c D      eE  a

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 E e        e  Ab   ddE cDCeab c B B b  B      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 10 18

Edebiyat 24 4 7 17

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 1 20

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 8 11 17

Tarih-2 11 1 1 9

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 4 18

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 2 3 33

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 2 17

2 0 2 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ASLAN 43 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,102 186,100 2 4 5 8 926

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
132,884 210,740 1 29 34 45 7188

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
186,988 189,000 2 8 10 18 4123

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 7 7,25 30 5,46 5,26 7,87

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,92 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 15 11,25 28 8,21 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 0,17 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 3,92 2,36 2,49

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,33 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,33 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,58 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,46 0,07 0,04

Sosyal-2 40 19 17 14,75 37 9,79 7,11 8,43

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 1,00 1,27 8,17

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,12 2,41 4,26

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,86 4,66

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 0,25 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 0,12 6,73 12,58

Toplam: 280 76 69 58,34 21 48,96 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A AdADE aACcaac D  a  D E A DbDaedeCEbaa

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 bEceeceeEa eD Ab DeACEABeCcEEeAeBdB EEBe      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Fen Bilimleri           d                E  bcD   cc  

Cevap Anahtarı A BDDDCCDAAAEBAECEDECEADBDBECEDAABDCEAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 15 38

Edebiyat 24 9 7 38

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 4 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 19 17 41

Tarih-2 11 2 8 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 3 55

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 3 50

2 2 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN IŞIK 109 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,357 186,100 4 18 21 26 2447

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
187,433 189,000 1 7 9 17 4087

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 5,46 5,26 7,87

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,92 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 13 11,75 29 8,21 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,17 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 3,92 2,36 2,49

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 2,33 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 1,33 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,58 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 3 3 2,25 38 0,46 0,07 0,04

Sosyal-2 40 12 28 5,00 13 9,79 7,11 8,43

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,12 2,41 4,26

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,86 4,66

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,25 1,46 3,66

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 0,12 6,73 12,58

Toplam: 280 66 75 46,84 17 48,96 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 ddA d  ACAC   D    ebbADe DC CbbEaEeEaBd

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 cacecCdedcEaAbEaddaEeDDcadaeeEdeaB      cabDCA

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Fen Bilimleri                                  c    d 

Cevap Anahtarı B DDCCDAAAEBAEBDDECEADBDBECCEAABDCEAEBEEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 13 38

Edebiyat 24 8 6 33

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 4 40

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 12 28 26

Tarih-2 11 2 9 18

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 7 36

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 5 17

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 4 33

2 1 1 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 3 3 50

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 1 1 50
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN BİÇEN 417 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
142,337 186,100 6 29 42 48 4382

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

SAY
128,954 210,740 2 31 37 48 7403

Puanı Hesaplanan: 35 43 54 7908

EA
149,795 189,000 6 34 47 58 7481

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 15 5,25 22 5,46 5,26 7,87

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,92 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 28 4,00 10 8,21 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,17 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 3,92 2,36 2,49

Felsefe 6 2 4 1,00 17 2,33 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 1,33 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 1,58 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,46 0,07 0,04

Sosyal-2 40 10 30 2,50 6 9,79 7,11 8,43

Matematik-2 40 2 4 1,00 3 1,00 1,27 8,17

Toplam: 280 62 94 38,09 14 48,96 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 caedbdCACAbCBeeCceacDeAaAcceDabdc dedcce

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 cdceeCaeabccAbbDcAecCacecECaAdadbBcbadBe      

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Matematik C           c cD   b  e                 

Cevap Anahtarı B CCABCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAECBBACEEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 28 28

Edebiyat 24 9 15 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 7 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 6 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 10 30 22

Tarih-2 11 1 10 9

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 7 36

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 4 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 4 33

2 1 1 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 4 5

Matematik-2 40 2 4 5

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA ŞAHİN 431 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,057 186,100 1 3 4 7 891

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
177,173 189,000 3 12 15 23 4978

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 5,46 5,26 7,87

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,92 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 13 9,75 24 8,21 7,79 11,79

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 0,17 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 3,92 2,36 2,49

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,33 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,33 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,58 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,46 0,07 0,04

Sosyal-2 40 20 16 16,00 40 9,79 7,11 8,43

Toplam: 280 72 61 56,34 20 48,96 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A AbE aACcaac D       ADA Db d E cEaaaBb

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 cCaceeEa bEcAbcDeACEeD ABECcAEedeBEEB B       

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 13 33

Edebiyat 24 8 6 33

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 3 30

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 20 16 43

Tarih-2 11 3 7 27

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 5 55

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 3 50

2 2 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ARAS 83 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,777 186,100 3 11 12 15 1652

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
161,783 189,000 4 24 29 38 6361

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 14 3,50 15 5,46 5,26 7,87

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,92 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 21 6,75 17 8,21 7,79 11,79

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,17 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 3,92 2,36 2,49

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,33 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 1,33 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,58 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,46 0,07 0,04

Sosyal-2 40 16 16 12,00 30 9,79 7,11 8,43

Toplam: 280 67 69 49,34 18 48,96 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AbAdADE aeCcaaceD cdbc cEcc Db d Ea ECaa

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 bEcCaceeEaaCDcAbc  ACEAB CcbEec Bd  E B       

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 21 30

Edebiyat 24 7 14 29

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 4 30

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 3 33

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 16 16 35

Tarih-2 11 3 8 27

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 3 55

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 3 33

2 1 1 50
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 33

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL ERP 411 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,287 186,100 5 19 22 27 2457

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
156,653 189,000 5 26 34 43 6853

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 5 5 3,75 16 5,46 5,26 7,87

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,92 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,83 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 13 5,75 14 8,21 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,17 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 3,92 2,36 2,49

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,33 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 1,33 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,58 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 1 2 0,50 8 0,46 0,07 0,04

Sosyal-2 40 13 18 8,50 21 9,79 7,11 8,43

Toplam: 280 61 63 44,84 16 48,96 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AdAdd  A dC           eDcaD  ab E EbadeC

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 cCc  dd ebEcADdDec ECaDAaECdb  eeB      bdD   

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 13 23

Edebiyat 24 5 5 21

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 4 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 18 28

Tarih-2 11 2 6 18

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 5 45

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 2 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 3 17

2 0 1 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 1 2 17

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN 415 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 280 39 32 30,59 11 41,63 45,89 67,16

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ASLAN 85 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,947 186,100 3 21 25 30 2535

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
191,725 189,000 1 4 6 13 3769

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 9 6,75 28 4,75 5,26 7,87

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,65 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,95 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 13,00 33 8,35 7,79 11,79

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,25 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 2 9 -0,25 -2 2,80 2,36 2,49

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,95 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 0,20 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,35 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 11 28 4,00 10 5,55 7,11 8,43

Matematik-2 40 0 4 -1,00 -3 -1,62 1,27 8,17

Toplam: 280 67 80 46,59 17 41,63 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 cCAddDEaeACbCC  e  e  bDEDcBDC CbdcbECaa

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 bEaeedcebdaeacAbbadcaEABeCeEcbc BeeeEEcB      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik        e      ad     e                  

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 43

Edebiyat 24 9 9 38

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 11 28 24

Tarih-2 11 1 10 9

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 9 18

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 4 17

2 0 2 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 0 4 0

Matematik-2 40 0 4 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME MUTLU 406 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,562 186,100 2 17 18 23 2064

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
182,663 189,000 2 10 12 20 4490

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 8 8,00 33 4,75 5,26 7,87

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,65 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,95 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 13 11,75 29 8,35 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,25 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 2,80 2,36 2,49

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,95 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,20 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,35 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 10 13 6,75 17 5,55 7,11 8,43

Matematik-2 40 0 9 -2,25 -6 -1,62 1,27 8,17

Toplam: 280 64 67 46,84 17 41,63 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 ACAcbD  CAC a  DebEBede Ee da aa EB E  B

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2  bD    dEe eD Aea eAaE a C E bbCB  a   e      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Matematik   bd          cd ee        b d      d   

Cevap Anahtarı A ABCCECCCDDCCCDECADDCEDEBBCDDBBAADBBACEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 13 38

Edebiyat 24 10 8 42

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 5 20

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 0 50

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 10 13 22

Tarih-2 11 2 3 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 5 36

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 2 1 33

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 2 33

2 0 1 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 0

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0

Matematik 40 0 9 0

Matematik-2 40 0 9 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİTHAN AYDIN 146 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,972 186,100 4 26 35 41 3681

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
168,195 189,000 3 17 22 30 5779

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 6 4,50 19 4,75 5,26 7,87

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,65 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,95 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 16 8,00 20 8,35 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,25 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 2,80 2,36 2,49

Felsefe 6 2 4 1,00 17 1,95 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 0 6 -1,50 -25 0,20 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,35 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 9 25 2,75 7 5,55 7,11 8,43

Toplam: 280 60 73 41,34 15 41,63 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AbddbDcaCACA            EDceeCbbeEaCEbda

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 EbeaDeabbdabcBADccBAdbAdebaEcdbacd            

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 16 30

Edebiyat 24 6 6 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 6 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 4 33

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 9 25 20

Tarih-2 11 2 9 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 6 45

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 4 33

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 0 6 0

2 0 2 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN 437 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,477 186,100 1 15 16 20 1783

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
150,240 189,000 4 31 44 55 7439

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 3 5 1,75 7 4,75 5,26 7,87

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 2,65 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,95 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 10 4,50 11 8,35 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,25 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 2,80 2,36 2,49

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,95 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,20 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 0,35 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 15 10 12,50 31 5,55 7,11 8,43

Toplam: 280 61 52 47,59 17 41,63 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 A   bc    C Ca  b  a    E   D  C d eEeaa

Cevap Anahtarı A ACAEADEBCACACCBDDCEBDBDDEDABDCDCAEBCECEB

Sosyal-2 E      C e CDBAbdDaAbEAaDC d   C  B bcBd      

Cevap Anahtarı A EEDCDABCEBCCDBADEDBACEABDCBEECACBCBBEEBBACEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 10 18

Edebiyat 24 3 5 13

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 1 30

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 4 17

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 15 10 33

Tarih-2 11 2 1 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

2 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL AYT 1.

BATMAN / GERCÜŞ / Gerçüş Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ÖNER 145 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,932 186,100 5 30 44 50 4497

Puanı Hesaplanan: 40 66 72 5303

EA
150,240 189,000 4 31 44 55 7439

Puanı Hesaplanan: 52 74 87 9122

Katılımlar: 6 55 98 111 9586

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 13 2,75 11 4,75 5,26 7,87

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,65 1,49 2,36

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,95 1,04 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 18 4,50 11 8,35 7,79 11,79

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 0,25 0,76 0,98

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 2,80 2,36 2,49

Felsefe 6 2 4 1,00 17 1,95 1,80 1,81

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 0,20 1,08 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 -1,25 -21 0,35 1,05 1,43

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,04

Sosyal-2 40 8 25 1,75 4 5,55 7,11 8,43

Toplam: 280 56 75 36,84 13 41,63 45,89 67,16

Edebiyat-Sosyal-1 AdAad deddCa  a  BDdebAacBDa dA  b  a   

Cevap Anahtarı B AEACEBCACACCBDDCEBDBDDADABDCDCAEEDECEBBC

Sosyal-2 D ebeeEdabc AD  edaEe DdaEaebcd aBcbcae       

Cevap Anahtarı B DCDABCEBCEEBADEDBACECDDABECBAECCCBEEBBBBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 18 23

Edebiyat 24 6 13 25

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Fecriati Döneminde  Şiir 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Edebiyatın düşünce akımları ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 4 30

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 8 25 17

Tarih-2 11 2 8 18

Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 4 27

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 4 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 4 17

2 0 2 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 0

Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 2 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
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