
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,77 10,61 22,11 1,72 1,96 1,23 2,22 1,28 1,90 2,33 0,74 2,14 3,84 0,57 3,69 0,01 0,01 0,00 10,86 3,98 9,87 2,07 2,25 1,51 1,98 1,52 1,60 1,68 1,52 1,30 51,48 24,44 45,35 249,970

Okul Ortalaması 17,02 17,84 12,56 1,42 2,65 0,76 1,63 2,28 1,06 1,40 1,84 0,94 2,63 1,79 2,18 0,02 0,09 0,00 3,03 4,26 1,96 0,71 1,86 0,25 0,81 1,05 0,55 0,19 0,86 -0,02 28,86 34,52 20,24 171,210

KATILIMLAR

1 12 CİHAN DİLBER 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 43 15 39,25 225,238 72187

2 390 SÜMEYYE 12E 26 10 23,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 42 19 37,25 221,758 74463

3 16 UNER EVİN 12C 25 8 23,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 40 13 36,75 217,238 77475

4 397 BİLAL  ÖNER 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 41 17 36,75 216,513 77988

5 406 RAHİME MUTLU 12F 22 18 17,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 6 7 4,25 1 1 0,75 2 0 2,00 43 29 35,75 215,493 78690

6 0 DİLAN SEYİT 12B 24 12 21,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 7 1 6,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 23 34,25 212,673 80472

7 0 İREM BUDAK 12B 27 12 24,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 7 6 5,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 210,600 81815

8 443 EMEL YARBA 12B 25 10 22,50 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 36 20 31,00 198,805 89247

9 0 BERAT ÖNER 12B 23 10 20,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 6 3,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 23 30,25 197,688 89942

10 0 BERFİN KIRŞAN 12B 20 11 17,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 9 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 38 30 30,50 197,323 90173

11 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 18 13 14,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 3 1 2,75 35 19 30,25 197,275 90212

12 353 ZEHRA 12F 20 19 15,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 4 2,00 37 29 29,75 195,855 91061

13 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 23 13 19,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 20 29,00 195,043 91539

14 415 DİLAN YLCN 12F 17 12 14,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 33 19 28,25 191,313 93668

15 0 YILDIZ FURKAN 20 13 16,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 33 27 26,25 186,365 96363

16 0 ZERDA GÜNDÜZ 12B 18 18 13,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 5 1 4,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 33 27 26,25 185,828 96644

17 448 MELEK ASLAN 12E 25 11 22,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 31 21 25,75 182,105 98571

18 114 SEHER ASLAN 12E 22 10 19,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 31 21 25,75 182,103 98572

19 0 İREM 12E 19 18 14,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 33 22,75 176,433 101283

20 388 PINAR DİREKÇİ 12B 14 15 10,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 6 1 5,75 2 1 1,75 1 0 1,00 28 20 23,00 175,768 101599

21 354 ZUHAL ORAK 12F 16 12 13,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 26 15 22,25 170,773 103792

22 106 YEŞİM AVCİ 12A 13 15 9,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 4 3,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 28 30 20,50 166,743 105420

23 122 HÜSEYİN KARACA 12C 23 17 18,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 28 32 20,00 163,263 106690

24 414 BERİVAN KESKİN 12E 17 21 11,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 4 1,00 26 31 18,25 158,555 108194

25 138 HEDİYE  ŞİMŞEK 12E 19 17 14,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 26 33 17,75 156,450 108838

26 144 ZEHRA BİÇEN 13 14 9,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 22 19 17,25 155,458 109123

27 128 CANAN SONĞUR 12E 16 21 10,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 36 17,00 154,873 109287

28 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 11 21 5,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 24 33 15,75 150,690 110371

29 412 VEYSEL ORAK 12E 9 31 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 10 30 2,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 30 90 7,50 126,113 115134
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,77 10,61 22,11 1,72 1,96 1,23 2,22 1,28 1,90 2,33 0,74 2,14 3,84 0,57 3,69 0,01 0,01 0,00 10,86 3,98 9,87 2,07 2,25 1,51 1,98 1,52 1,60 1,68 1,52 1,30 51,48 24,44 45,35 249,970

Okul Ortalaması 17,02 17,84 12,56 1,42 2,65 0,76 1,63 2,28 1,06 1,40 1,84 0,94 2,63 1,79 2,18 0,02 0,09 0,00 3,03 4,26 1,96 0,71 1,86 0,25 0,81 1,05 0,55 0,19 0,86 -0,02 28,86 34,52 20,24 171,210

KATILIMLAR

30 25 RAVŞAN ASLAN 12E 12 26 5,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 17 37 7,75 124,463 115424

31 1 VEYSEL ERPOLAT 12D 12 27 5,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 18 45 6,75 122,945 115695

32 145 ZİLAN ÖNER 12F 9 21 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 16 37 6,75 121,620 115915

33 8 BÜŞRA TURAN 12E 12 26 5,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 6 0,50 1 2 0,50 19 49 6,75 121,533 115930

34 17 HEVİDAR AVCI 12E 8 30 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 16 39 6,25 120,038 116198

35 31 MAZLUM CENGİZ 12E 14 26 7,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 6 0,50 18 50 5,50 117,560 116648

36 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 6 14 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 17 -1,25 16 44 5,00 115,225 117078

37 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 8 32 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 9 -2,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 17 57 2,75 106,868 118765

38 431 ROJDA ŞAHİN 12D 15 20 10,00 15 20 10,00

39 428 NESRİN YAVUZ 12E 12 19 7,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 7 0,25 17 37 7,75

40 404 AZAD ŞAHİN 12E 14 23 8,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 39 6,25

41 119 ROJİN YELBOĞA 12E 12 25 5,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 14 38 4,50

42 384 MEHMET KALKAN 12E 12 20 7,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 14 39 4,25

43 1907 E*RA ŞAHİN 13 27 6,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 15 45 3,75

44 435 JONGKOOK JONG 12E 13 27 6,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 10 -2,50 16 54 2,50



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,77 10,61 22,11 1,72 1,96 1,23 2,22 1,28 1,90 2,33 0,74 2,14 3,84 0,57 3,69 0,01 0,01 0,00 10,86 3,98 9,87 2,07 2,25 1,51 1,98 1,52 1,60 1,68 1,52 1,30 51,48 24,44 45,35 249,970

Okul Ortalaması 17,02 17,84 12,56 1,42 2,65 0,76 1,63 2,28 1,06 1,40 1,84 0,94 2,63 1,79 2,18 0,02 0,09 0,00 3,03 4,26 1,96 0,71 1,86 0,25 0,81 1,05 0,55 0,19 0,86 -0,02 28,86 34,52 20,24 171,210

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 YILDIZ FURKAN 20 13 16,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 33 27 26,25 186,365 96363

2 144 ZEHRA BİÇEN 13 14 9,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 22 19 17,25 155,458 109123

3 1907 E*RA ŞAHİN 13 27 6,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 15 45 3,75



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,77 10,61 22,11 1,72 1,96 1,23 2,22 1,28 1,90 2,33 0,74 2,14 3,84 0,57 3,69 0,01 0,01 0,00 10,86 3,98 9,87 2,07 2,25 1,51 1,98 1,52 1,60 1,68 1,52 1,30 51,48 24,44 45,35 249,970

Okul Ortalaması 17,02 17,84 12,56 1,42 2,65 0,76 1,63 2,28 1,06 1,40 1,84 0,94 2,63 1,79 2,18 0,02 0,09 0,00 3,03 4,26 1,96 0,71 1,86 0,25 0,81 1,05 0,55 0,19 0,86 -0,02 28,86 34,52 20,24 171,210

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 106 YEŞİM AVCİ 12A 13 15 9,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 4 3,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 28 30 20,50 166,743 105420



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,77 10,61 22,11 1,72 1,96 1,23 2,22 1,28 1,90 2,33 0,74 2,14 3,84 0,57 3,69 0,01 0,01 0,00 10,86 3,98 9,87 2,07 2,25 1,51 1,98 1,52 1,60 1,68 1,52 1,30 51,48 24,44 45,35 249,970

Okul Ortalaması 17,02 17,84 12,56 1,42 2,65 0,76 1,63 2,28 1,06 1,40 1,84 0,94 2,63 1,79 2,18 0,02 0,09 0,00 3,03 4,26 1,96 0,71 1,86 0,25 0,81 1,05 0,55 0,19 0,86 -0,02 28,86 34,52 20,24 171,210

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 DİLAN SEYİT 12B 24 12 21,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 7 1 6,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 23 34,25 212,673 80472

2 0 İREM BUDAK 12B 27 12 24,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 7 6 5,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 210,600 81815

3 443 EMEL YARBA 12B 25 10 22,50 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 36 20 31,00 198,805 89247

4 0 BERAT ÖNER 12B 23 10 20,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 6 3,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 23 30,25 197,688 89942

5 0 BERFİN KIRŞAN 12B 20 11 17,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 9 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 38 30 30,50 197,323 90173

6 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 18 13 14,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 3 1 2,75 35 19 30,25 197,275 90212

7 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 23 13 19,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 20 29,00 195,043 91539

8 0 ZERDA GÜNDÜZ 12B 18 18 13,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 5 1 4,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 33 27 26,25 185,828 96644

9 388 PINAR DİREKÇİ 12B 14 15 10,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 6 1 5,75 2 1 1,75 1 0 1,00 28 20 23,00 175,768 101599



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,77 10,61 22,11 1,72 1,96 1,23 2,22 1,28 1,90 2,33 0,74 2,14 3,84 0,57 3,69 0,01 0,01 0,00 10,86 3,98 9,87 2,07 2,25 1,51 1,98 1,52 1,60 1,68 1,52 1,30 51,48 24,44 45,35 249,970

Okul Ortalaması 17,02 17,84 12,56 1,42 2,65 0,76 1,63 2,28 1,06 1,40 1,84 0,94 2,63 1,79 2,18 0,02 0,09 0,00 3,03 4,26 1,96 0,71 1,86 0,25 0,81 1,05 0,55 0,19 0,86 -0,02 28,86 34,52 20,24 171,210

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 12 CİHAN DİLBER 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 43 15 39,25 225,238 72187

2 16 UNER EVİN 12C 25 8 23,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 40 13 36,75 217,238 77475

3 397 BİLAL  ÖNER 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 41 17 36,75 216,513 77988

4 122 HÜSEYİN KARACA 12C 23 17 18,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 28 32 20,00 163,263 106690

5 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 11 21 5,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 24 33 15,75 150,690 110371



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,77 10,61 22,11 1,72 1,96 1,23 2,22 1,28 1,90 2,33 0,74 2,14 3,84 0,57 3,69 0,01 0,01 0,00 10,86 3,98 9,87 2,07 2,25 1,51 1,98 1,52 1,60 1,68 1,52 1,30 51,48 24,44 45,35 249,970

Okul Ortalaması 17,02 17,84 12,56 1,42 2,65 0,76 1,63 2,28 1,06 1,40 1,84 0,94 2,63 1,79 2,18 0,02 0,09 0,00 3,03 4,26 1,96 0,71 1,86 0,25 0,81 1,05 0,55 0,19 0,86 -0,02 28,86 34,52 20,24 171,210

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 1 VEYSEL ERPOLAT 12D 12 27 5,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 18 45 6,75 122,945 115695

2 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 8 32 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 9 -2,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 17 57 2,75 106,868 118765

3 431 ROJDA ŞAHİN 12D 15 20 10,00 15 20 10,00



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,77 10,61 22,11 1,72 1,96 1,23 2,22 1,28 1,90 2,33 0,74 2,14 3,84 0,57 3,69 0,01 0,01 0,00 10,86 3,98 9,87 2,07 2,25 1,51 1,98 1,52 1,60 1,68 1,52 1,30 51,48 24,44 45,35 249,970

Okul Ortalaması 17,02 17,84 12,56 1,42 2,65 0,76 1,63 2,28 1,06 1,40 1,84 0,94 2,63 1,79 2,18 0,02 0,09 0,00 3,03 4,26 1,96 0,71 1,86 0,25 0,81 1,05 0,55 0,19 0,86 -0,02 28,86 34,52 20,24 171,210

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 390 SÜMEYYE 12E 26 10 23,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 42 19 37,25 221,758 74463

2 448 MELEK ASLAN 12E 25 11 22,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 31 21 25,75 182,105 98571

3 114 SEHER ASLAN 12E 22 10 19,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 31 21 25,75 182,103 98572

4 0 İREM 12E 19 18 14,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 33 22,75 176,433 101283

5 414 BERİVAN KESKİN 12E 17 21 11,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 4 1,00 26 31 18,25 158,555 108194

6 138 HEDİYE  ŞİMŞEK 12E 19 17 14,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 26 33 17,75 156,450 108838

7 128 CANAN SONĞUR 12E 16 21 10,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 36 17,00 154,873 109287

8 412 VEYSEL ORAK 12E 9 31 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 10 30 2,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 30 90 7,50 126,113 115134

9 25 RAVŞAN ASLAN 12E 12 26 5,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 17 37 7,75 124,463 115424

10 8 BÜŞRA TURAN 12E 12 26 5,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 6 0,50 1 2 0,50 19 49 6,75 121,533 115930

11 17 HEVİDAR AVCI 12E 8 30 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 16 39 6,25 120,038 116198

12 31 MAZLUM CENGİZ 12E 14 26 7,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 6 0,50 18 50 5,50 117,560 116648

13 428 NESRİN YAVUZ 12E 12 19 7,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 7 0,25 17 37 7,75

14 404 AZAD ŞAHİN 12E 14 23 8,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 39 6,25

15 119 ROJİN YELBOĞA 12E 12 25 5,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 14 38 4,50

16 384 MEHMET KALKAN 12E 12 20 7,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 14 39 4,25

17 435 JONGKOOK JONG 12E 13 27 6,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 10 -2,50 16 54 2,50



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,77 10,61 22,11 1,72 1,96 1,23 2,22 1,28 1,90 2,33 0,74 2,14 3,84 0,57 3,69 0,01 0,01 0,00 10,86 3,98 9,87 2,07 2,25 1,51 1,98 1,52 1,60 1,68 1,52 1,30 51,48 24,44 45,35 249,970

Okul Ortalaması 17,02 17,84 12,56 1,42 2,65 0,76 1,63 2,28 1,06 1,40 1,84 0,94 2,63 1,79 2,18 0,02 0,09 0,00 3,03 4,26 1,96 0,71 1,86 0,25 0,81 1,05 0,55 0,19 0,86 -0,02 28,86 34,52 20,24 171,210

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 406 RAHİME MUTLU 12F 22 18 17,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 6 7 4,25 1 1 0,75 2 0 2,00 43 29 35,75 215,493 78690

2 353 ZEHRA 12F 20 19 15,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 4 2,00 37 29 29,75 195,855 91061

3 415 DİLAN YLCN 12F 17 12 14,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 33 19 28,25 191,313 93668

4 354 ZUHAL ORAK 12F 16 12 13,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 26 15 22,25 170,773 103792

5 145 ZİLAN ÖNER 12F 9 21 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 16 37 6,75 121,620 115915

6 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 6 14 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 17 -1,25 16 44 5,00 115,225 117078

                                                7 / 7



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,6 22,11 10,1 4,6 8,97 10,9 4,0 9,87 5,7 5,3 4,41 51,5 24,4 45,36 249,970

Okul Ortalaması 17,0 17,8 12,56 7,1 8,7 4,93 3,0 4,3 1,96 1,7 3,8 0,77 28,9 34,5 20,22 171,210

KATILIMLAR

1 12 CİHAN DİLBER 12C 26 10 23,50 16 4 15,00 1 1 0,75 43 15 39,25 225,238 1 1 75 174 72187

2 390 SÜMEYYE 12E 26 10 23,50 8 7 6,25 7 2 6,50 1 0 1,00 42 19 37,25 221,758 1 2 78 185 74463

3 16 UNER EVİN 12C 25 8 23,00 14 4 13,00 1 1 0,75 40 13 36,75 217,238 2 3 82 196 77475

4 397 BİLAL  ÖNER 12C 26 10 23,50 15 5 13,75 0 2 -0,50 41 17 36,75 216,513 3 4 84 200 77988

5 406 RAHİME MUTLU 12F 22 18 17,50 12 3 11,25 6 7 4,25 3 1 2,75 43 29 35,75 215,493 1 5 87 207 78690

6 0 DİLAN SEYİT 12B 24 12 21,00 8 6 6,50 7 1 6,75 1 4 0,00 40 23 34,25 212,673 1 6 91 214 80472

7 0 İREM BUDAK 12B 27 12 24,00 4 4 3,00 7 6 5,50 2 2 1,50 40 24 34,00 210,600 2 7 93 220 81815

8 443 EMEL YARBA 12B 25 10 22,50 7 3 6,25 2 3 1,25 2 4 1,00 36 20 31,00 198,805 3 8 103 262 89247

9 0 BERAT ÖNER 12B 23 10 20,50 6 4 5,00 5 6 3,50 2 3 1,25 36 23 30,25 197,688 4 9 106 269 89942

10 0 BERFİN KIRŞAN 12B 20 11 17,25 10 4 9,00 4 9 1,75 4 6 2,50 38 30 30,50 197,323 5 10 108 273 90173

11 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 18 13 14,75 9 3 8,25 4 2 3,50 4 1 3,75 35 19 30,25 197,275 6 11 109 274 90212

12 353 ZEHRA 12F 20 19 15,25 14 6 12,50 3 4 2,00 37 29 29,75 195,855 2 12 110 278 91061

13 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 23 13 19,75 6 2 5,50 5 1 4,75 0 4 -1,00 34 20 29,00 195,043 7 13 111 282 91539

14 415 DİLAN YLCN 12F 17 12 14,00 13 3 12,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 33 19 28,25 191,313 3 14 117 302 93668

15 0 YILDIZ FURKAN 20 13 16,75 7 2 6,50 5 2 4,50 1 10 -1,50 33 27 26,25 186,365 1 15 124 321 96363

16 0 ZERDA GÜNDÜZ 12B 18 18 13,50 7 2 6,50 5 1 4,75 3 6 1,50 33 27 26,25 185,828 8 16 126 325 96644

17 448 MELEK ASLAN 12E 25 11 22,25 5 10 2,50 1 0 1,00 31 21 25,75 182,105 2 17 129 339 98571

18 114 SEHER ASLAN 12E 22 10 19,50 8 10 5,50 1 1 0,75 31 21 25,75 182,103 3 18 130 340 98572

19 0 İREM 12E 19 18 14,50 4 11 1,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 33 22,75 176,433 4 19 140 360 101283

20 388 PINAR DİREKÇİ 12B 14 15 10,25 5 3 4,25 6 1 5,75 3 1 2,75 28 20 23,00 175,768 9 20 144 366 101599

21 354 ZUHAL ORAK 12F 16 12 13,00 10 3 9,25 26 15 22,25 170,773 4 21 152 384 103792

22 106 YEŞİM AVCİ 12A 13 15 9,25 8 3 7,25 4 4 3,00 3 8 1,00 28 30 20,50 166,743 1 22 157 395 105420

23 122 HÜSEYİN KARACA 12C 23 17 18,75 5 15 1,25 28 32 20,00 163,263 4 23 164 411 106690

24 414 BERİVAN KESKİN 12E 17 21 11,75 7 6 5,50 2 4 1,00 26 31 18,25 158,555 5 24 166 423 108194

25 138 HEDİYE  ŞİMŞEK 12E 19 17 14,75 6 12 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 26 33 17,75 156,450 6 25 168 427 108838

26 144 ZEHRA BİÇEN 13 14 9,50 8 5 6,75 1 0 1,00 22 19 17,25 155,458 2 26 170 431 109123

27 128 CANAN SONĞUR 12E 16 21 10,75 7 12 4,00 2 1 1,75 1 2 0,50 26 36 17,00 154,873 7 27 173 435 109287

28 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 11 21 5,75 12 8 10,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 24 33 15,75 150,690 5 28 178 444 110371

29 412 VEYSEL ORAK 12E 9 31 1,25 9 11 6,25 10 30 2,50 2 18 -2,50 30 90 7,50 126,113 8 29 231 536 115134

30 25 RAVŞAN ASLAN 12E 12 26 5,50 5 10 2,50 0 1 -0,25 17 37 7,75 124,463 9 30 237 543 115424

31 1 VEYSEL ERPOLAT 12D 12 27 5,25 3 17 -1,25 3 1 2,75 18 45 6,75 122,945 1 31 244 551 115695

32 145 ZİLAN ÖNER 12F 9 21 3,75 6 13 2,75 1 3 0,25 16 37 6,75 121,620 5 32 253 561 115915

33 8 BÜŞRA TURAN 12E 12 26 5,50 4 15 0,25 2 6 0,50 1 2 0,50 19 49 6,75 121,533 10 33 254 562 115930

34 17 HEVİDAR AVCI 12E 8 30 0,50 8 9 5,75 16 39 6,25 120,038 11 34 266 576 116198

35 31 MAZLUM CENGİZ 12E 14 26 7,50 2 18 -2,50 2 6 0,50 18 50 5,50 117,560 12 35 289 601 116648

36 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 6 14 2,50 7 13 3,75 3 17 -1,25 16 44 5,00 115,225 6 36 300 612 117078

37 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 8 32 0,00 6 14 2,50 0 9 -2,25 3 2 2,50 17 57 2,75 106,868 2 37 356 673 118765

38 431 ROJDA ŞAHİN 12D 15 20 10,00 15 20 10,00

39 428 NESRİN YAVUZ 12E 12 19 7,25 3 11 0,25 2 7 0,25 17 37 7,75

40 404 AZAD ŞAHİN 12E 14 23 8,25 2 15 -1,75 0 1 -0,25 16 39 6,25

41 119 ROJİN YELBOĞA 12E 12 25 5,75 2 13 -1,25 14 38 4,50

42 384 MEHMET KALKAN 12E 12 20 7,00 2 18 -2,50 0 1 -0,25 14 39 4,25

43 1907 E*RA ŞAHİN 13 27 6,25 2 18 -2,50 15 45 3,75

44 435 JONGKOOK JONG 12E 13 27 6,25 3 17 -1,25 0 10 -2,50 16 54 2,50



 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,6 22,11 10,1 4,6 8,97 10,9 4,0 9,87 5,7 5,3 4,41 51,5 24,4 45,36 249,970

Okul Ortalaması 17,0 17,8 12,56 7,1 8,7 4,93 3,0 4,3 1,96 1,7 3,8 0,77 28,9 34,5 20,22 171,210

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 YILDIZ FURKAN 20 13 16,75 7 2 6,50 5 2 4,50 1 10 -1,50 33 27 26,25 186,365 1 15 124 321 96363

2 144 ZEHRA BİÇEN 13 14 9,50 8 5 6,75 1 0 1,00 22 19 17,25 155,458 2 26 170 431 109123

3 1907 E*RA ŞAHİN 13 27 6,25 2 18 -2,50 15 45 3,75



12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,6 22,11 10,1 4,6 8,97 10,9 4,0 9,87 5,7 5,3 4,41 51,5 24,4 45,36 249,970

Okul Ortalaması 17,0 17,8 12,56 7,1 8,7 4,93 3,0 4,3 1,96 1,7 3,8 0,77 28,9 34,5 20,22 171,210

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 106 YEŞİM AVCİ 12A 13 15 9,25 8 3 7,25 4 4 3,00 3 8 1,00 28 30 20,50 166,743 1 22 157 395 105420



12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,6 22,11 10,1 4,6 8,97 10,9 4,0 9,87 5,7 5,3 4,41 51,5 24,4 45,36 249,970

Okul Ortalaması 17,0 17,8 12,56 7,1 8,7 4,93 3,0 4,3 1,96 1,7 3,8 0,77 28,9 34,5 20,22 171,210

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 DİLAN SEYİT 12B 24 12 21,00 8 6 6,50 7 1 6,75 1 4 0,00 40 23 34,25 212,673 1 6 91 214 80472

2 0 İREM BUDAK 12B 27 12 24,00 4 4 3,00 7 6 5,50 2 2 1,50 40 24 34,00 210,600 2 7 93 220 81815

3 443 EMEL YARBA 12B 25 10 22,50 7 3 6,25 2 3 1,25 2 4 1,00 36 20 31,00 198,805 3 8 103 262 89247

4 0 BERAT ÖNER 12B 23 10 20,50 6 4 5,00 5 6 3,50 2 3 1,25 36 23 30,25 197,688 4 9 106 269 89942

5 0 BERFİN KIRŞAN 12B 20 11 17,25 10 4 9,00 4 9 1,75 4 6 2,50 38 30 30,50 197,323 5 10 108 273 90173

6 0 MEHMET BIÇAKÇI 12B 18 13 14,75 9 3 8,25 4 2 3,50 4 1 3,75 35 19 30,25 197,275 6 11 109 274 90212

7 123 NURŞİN KIZMAZ 12B 23 13 19,75 6 2 5,50 5 1 4,75 0 4 -1,00 34 20 29,00 195,043 7 13 111 282 91539

8 0 ZERDA GÜNDÜZ 12B 18 18 13,50 7 2 6,50 5 1 4,75 3 6 1,50 33 27 26,25 185,828 8 16 126 325 96644

9 388 PINAR DİREKÇİ 12B 14 15 10,25 5 3 4,25 6 1 5,75 3 1 2,75 28 20 23,00 175,768 9 20 144 366 101599



12C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,6 22,11 10,1 4,6 8,97 10,9 4,0 9,87 5,7 5,3 4,41 51,5 24,4 45,36 249,970

Okul Ortalaması 17,0 17,8 12,56 7,1 8,7 4,93 3,0 4,3 1,96 1,7 3,8 0,77 28,9 34,5 20,22 171,210

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 12 CİHAN DİLBER 12C 26 10 23,50 16 4 15,00 1 1 0,75 43 15 39,25 225,238 1 1 75 174 72187

2 16 UNER EVİN 12C 25 8 23,00 14 4 13,00 1 1 0,75 40 13 36,75 217,238 2 3 82 196 77475

3 397 BİLAL  ÖNER 12C 26 10 23,50 15 5 13,75 0 2 -0,50 41 17 36,75 216,513 3 4 84 200 77988

4 122 HÜSEYİN KARACA 12C 23 17 18,75 5 15 1,25 28 32 20,00 163,263 4 23 164 411 106690

5 410 ŞÜKRÜ USLU 12C 11 21 5,75 12 8 10,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 24 33 15,75 150,690 5 28 178 444 110371



12D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,6 22,11 10,1 4,6 8,97 10,9 4,0 9,87 5,7 5,3 4,41 51,5 24,4 45,36 249,970

Okul Ortalaması 17,0 17,8 12,56 7,1 8,7 4,93 3,0 4,3 1,96 1,7 3,8 0,77 28,9 34,5 20,22 171,210

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 1 VEYSEL ERPOLAT 12D 12 27 5,25 3 17 -1,25 3 1 2,75 18 45 6,75 122,945 1 31 244 551 115695

2 417 FAHRETTİN BİÇEN 12D 8 32 0,00 6 14 2,50 0 9 -2,25 3 2 2,50 17 57 2,75 106,868 2 37 356 673 118765

3 431 ROJDA ŞAHİN 12D 15 20 10,00 15 20 10,00



12E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,6 22,11 10,1 4,6 8,97 10,9 4,0 9,87 5,7 5,3 4,41 51,5 24,4 45,36 249,970

Okul Ortalaması 17,0 17,8 12,56 7,1 8,7 4,93 3,0 4,3 1,96 1,7 3,8 0,77 28,9 34,5 20,22 171,210

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 390 SÜMEYYE 12E 26 10 23,50 8 7 6,25 7 2 6,50 1 0 1,00 42 19 37,25 221,758 1 2 78 185 74463

2 448 MELEK ASLAN 12E 25 11 22,25 5 10 2,50 1 0 1,00 31 21 25,75 182,105 2 17 129 339 98571

3 114 SEHER ASLAN 12E 22 10 19,50 8 10 5,50 1 1 0,75 31 21 25,75 182,103 3 18 130 340 98572

4 0 İREM 12E 19 18 14,50 4 11 1,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 33 22,75 176,433 4 19 140 360 101283

5 414 BERİVAN KESKİN 12E 17 21 11,75 7 6 5,50 2 4 1,00 26 31 18,25 158,555 5 24 166 423 108194

6 138 HEDİYE  ŞİMŞEK 12E 19 17 14,75 6 12 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 26 33 17,75 156,450 6 25 168 427 108838

7 128 CANAN SONĞUR 12E 16 21 10,75 7 12 4,00 2 1 1,75 1 2 0,50 26 36 17,00 154,873 7 27 173 435 109287

8 412 VEYSEL ORAK 12E 9 31 1,25 9 11 6,25 10 30 2,50 2 18 -2,50 30 90 7,50 126,113 8 29 231 536 115134

9 25 RAVŞAN ASLAN 12E 12 26 5,50 5 10 2,50 0 1 -0,25 17 37 7,75 124,463 9 30 237 543 115424

10 8 BÜŞRA TURAN 12E 12 26 5,50 4 15 0,25 2 6 0,50 1 2 0,50 19 49 6,75 121,533 10 33 254 562 115930

11 17 HEVİDAR AVCI 12E 8 30 0,50 8 9 5,75 16 39 6,25 120,038 11 34 266 576 116198

12 31 MAZLUM CENGİZ 12E 14 26 7,50 2 18 -2,50 2 6 0,50 18 50 5,50 117,560 12 35 289 601 116648

13 428 NESRİN YAVUZ 12E 12 19 7,25 3 11 0,25 2 7 0,25 17 37 7,75

14 404 AZAD ŞAHİN 12E 14 23 8,25 2 15 -1,75 0 1 -0,25 16 39 6,25

15 119 ROJİN YELBOĞA 12E 12 25 5,75 2 13 -1,25 14 38 4,50

16 384 MEHMET KALKAN 12E 12 20 7,00 2 18 -2,50 0 1 -0,25 14 39 4,25

17 435 JONGKOOK JONG 12E 13 27 6,25 3 17 -1,25 0 10 -2,50 16 54 2,50



12F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ gercüş anadolu lısesei 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT) 44 492 825 126599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 10,6 22,11 10,1 4,6 8,97 10,9 4,0 9,87 5,7 5,3 4,41 51,5 24,4 45,36 249,970

Okul Ortalaması 17,0 17,8 12,56 7,1 8,7 4,93 3,0 4,3 1,96 1,7 3,8 0,77 28,9 34,5 20,22 171,210

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 406 RAHİME MUTLU 12F 22 18 17,50 12 3 11,25 6 7 4,25 3 1 2,75 43 29 35,75 215,493 1 5 87 207 78690

2 353 ZEHRA 12F 20 19 15,25 14 6 12,50 3 4 2,00 37 29 29,75 195,855 2 12 110 278 91061

3 415 DİLAN YLCN 12F 17 12 14,00 13 3 12,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 33 19 28,25 191,313 3 14 117 302 93668

4 354 ZUHAL ORAK 12F 16 12 13,00 10 3 9,25 26 15 22,25 170,773 4 21 152 384 103792

5 145 ZİLAN ÖNER 12F 9 21 3,75 6 13 2,75 1 3 0,25 16 37 6,75 121,620 5 32 253 561 115915

6 146 SEYİTHAN AYDIN 12F 6 14 2,50 7 13 3,75 3 17 -1,25 16 44 5,00 115,225 6 36 300 612 117078



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
E*RA ŞAHİN 1907

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 10,83 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,08 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,67 1,06 1,90

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,92 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,92 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 3,58 4,93 8,97

Toplam: 120 15 45 3,75 3 15,75 19,44 43,42

TYT Türkçe EbBCdcDeadAabaCddBAccEEaaDbeecdBaceeEbdc

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dCdbaaeacbaebcdbecdC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 10 17
Metni yorumlar. 9 3 6 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 18 8

Tarih-1 5 1 4 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ FURKAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,365 249,970 1 15 124 321 96363

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 3 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 10,83 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,08 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,67 1,06 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,92 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,92 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 3,58 4,93 8,97

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 2,75 1,96 9,87

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,25 1,51

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -1,00 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,02 1,30

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 -1,50 0,77 4,41

Toplam: 120 33 27 26,25 22 15,75 19,44 43,42

TYT Türkçe EABCcBDCebb ddCC  AebEEaBeADbDEBaDBe    

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal C c  dABA D     A  C     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik cCADc B   E                             

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen Abbcd cebb  e   c   

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 5 6 42
Metni yorumlar. 9 5 1 56
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 2 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 0 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 1 1 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 0 50
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 10 5

Fizik 7 1 5 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BİÇEN 144

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,458 249,970 2 26 170 431 109123

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 3 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 10,83 12,56 22,11

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,08 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,67 1,06 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,92 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,92 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 3,58 4,93 8,97

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,75 1,96 9,87

Toplam: 120 22 19 17,25 14 15,75 19,44 43,42

TYT Türkçe EbBCa  e c  b CbbcAecEEeBeAD abB  BC    

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal e b  C  bdD E BaAACC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik    D                                    

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 14 33

Türkçe 40 13 14 33

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 5 3 42
Metni yorumlar. 9 3 2 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM AVCİ 106 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,743 249,970 1 22 157 395 105420

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 1 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 9,25 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,00 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,06 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,25 4,93 8,97

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 3,00 1,96 9,87

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,25 1,51

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,25 0,55 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 -0,02 1,30

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 1,00 0,77 4,41

Toplam: 120 28 30 20,50 17 20,50 19,44 43,42

TYT Türkçe EABCcac ecc ddCCec AcEEBB ADac a  d     

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal C    CA AbD    bAACb     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik DaAD b     cE e                         

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen A d eedc Db b    Ec 

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 15 33

Türkçe 40 13 15 33

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 4 4 33
Metni yorumlar. 9 2 2 22
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 3 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 1 0 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 1 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ÖNER 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,688 249,970 4 9 106 269 89942

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 9 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 18,17 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,39 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,69 1,06 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,69 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,03 4,93 8,97

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 4,17 1,96 9,87

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 0,25 1,51

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,11 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,02 1,30

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,47 0,77 4,41

Toplam: 120 36 23 30,25 25 29,83 19,44 43,42

TYT Türkçe Ed CaBDCaAA EEdeABAebEEBBeADbDEB DBe    

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal C cb dA  E     eA CC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik DadD  Be  E    c  e    d    D           

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen A ab        A     c 

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 0 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 6 4 50
Metni yorumlar. 9 5 1 56
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 1 60
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 2 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 1 2 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 2 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 0 50
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KIRŞAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,323 249,970 5 10 108 273 90173

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 9 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 18,17 12,56 22,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,39 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,69 1,06 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,69 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,03 4,93 8,97

Matematik-1 40 4 9 1,75 4 4,17 1,96 9,87

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,58 0,25 1,51

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,11 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,22 -0,02 1,30

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,47 0,77 4,41

Toplam: 120 38 30 30,50 25 29,83 19,44 43,42

TYT Türkçe EABe B b  b dbCeABAbAEEBBaADCaEB DBa  e 

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal C ccBC  b DC  BDAeCC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik  abbaDBee E   b   b    b    D           

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen A d bD eC   A   e bb

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 8 1 67
Metni yorumlar. 9 5 2 56
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 2 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 2 40

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 9 10

Matematik-1 40 4 9 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 2 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 3 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 0 50
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN SEYİT 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,673 249,970 1 6 91 214 80472

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 9 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 18,17 12,56 22,11

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,39 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,69 1,06 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,69 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,03 4,93 8,97

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 4,17 1,96 9,87

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,25 1,51

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,11 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,02 1,30

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,47 0,77 4,41

Toplam: 120 40 23 34,25 29 29,83 19,44 43,42

TYT Türkçe EcaCdBcd    dECCAcAbAEbBBeADCDEBCDBCECaa

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal a ee C    DeEABaAdCC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik DCADdD    E   D                         

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen d b    c D        b 

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 10 2 83
Metni yorumlar. 9 6 3 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 2 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 0 3 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 0 50
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
EMEL YARBA 443 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,805 249,970 3 8 103 262 89247

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 9 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 18,17 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,39 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,69 1,06 1,90

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,69 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,03 4,93 8,97

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 4,17 1,96 9,87

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 0,25 1,51

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,11 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 -0,02 1,30

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,47 0,77 4,41

Toplam: 120 36 20 31,00 26 29,83 19,44 43,42

TYT Türkçe EABCaB  b   EECdAcAAAEEBBbADCcEBCaBabCCc

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal C    CA Abb    eAAC      

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik Dacb  B                                 

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen A d   dc Db         

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 9 3 75
Metni yorumlar. 9 6 3 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 2 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 1 0 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 0 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BUDAK 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,600 249,970 2 7 93 220 81815

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 9 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 18,17 12,56 22,11

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,39 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,69 1,06 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,69 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,03 4,93 8,97

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 4,17 1,96 9,87

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,25 1,51

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,11 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,02 1,30

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,47 0,77 4,41

Toplam: 120 40 24 34,00 28 29,83 19,44 43,42

TYT Türkçe EdBCcBDCaAA EECCcBAAcEbBBeADacEBeDBCEaCa

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal b  b      D    bAeCC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik DbeD DBeD ED   d e                b     

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen Ad       D        b 

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 6 6 50
Metni yorumlar. 9 7 2 78
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 1 60
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 2 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 4 16

Tarih-1 5 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 1 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 2 0 100
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BIÇAKÇI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,275 249,970 6 11 109 274 90212

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 9 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 18,17 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,39 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,69 1,06 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,69 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,03 4,93 8,97

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 4,17 1,96 9,87

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,58 0,25 1,51

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,11 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 -0,02 1,30

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,47 0,77 4,41

Toplam: 120 35 19 30,25 25 29,83 19,44 43,42

TYT Türkçe EA eaB    e   CdABAbAEEdBeADaDcaeDBCaCe 

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal e cD    b DC  BDAACC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik  C DdD  D a                             

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen A      BeD  A       

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 0 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 8 4 67
Metni yorumlar. 9 3 5 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 1 2 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 1 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİN KIZMAZ 123 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,043 249,970 7 13 111 282 91539

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 9 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 18,17 12,56 22,11

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,39 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,69 1,06 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,69 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,03 4,93 8,97

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 4,17 1,96 9,87

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,25 1,51

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,11 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 -0,02 1,30

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,47 0,77 4,41

Toplam: 120 34 20 29,00 24 29,83 19,44 43,42

TYT Türkçe EdBC B  CebbdECCABAAAEEBBeADbe BCaBCaaea

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal b       e     BDAACC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik  CAD D  D              b                

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen d a    e     a      

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 8 3 67
Metni yorumlar. 9 4 4 44
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 2 24

Tarih-1 5 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR DİREKÇİ 388 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,768 249,970 9 20 144 366 101599

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 9 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 18,17 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,39 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,69 1,06 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,69 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,03 4,93 8,97

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 4,17 1,96 9,87

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,58 0,25 1,51

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,11 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 -0,02 1,30

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,47 0,77 4,41

Toplam: 120 28 20 23,00 19 29,83 19,44 43,42

TYT Türkçe EdeCaB  a A dcdCA Abbbd B ADCDbBaaBd    

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal C c  d    DCa   A  C     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik DCAD D        D                        c

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen AaC    B            

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 3 7 25
Metni yorumlar. 9 4 1 44
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 1 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 1 1 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
ZERDA GÜNDÜZ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,828 249,970 8 16 126 325 96644

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 9 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 18,17 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,39 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,69 1,06 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,69 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 6,03 4,93 8,97

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 4,17 1,96 9,87

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,25 1,51

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,11 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,22 -0,02 1,30

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,47 0,77 4,41

Toplam: 120 33 27 26,25 22 29,83 19,44 43,42

TYT Türkçe EdBCEB CaAdcbECCAdAAAEdBcebDaebcaaBe   a

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal C  c C   dD   B A CC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik c ADE   D E                             

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen Acb   cB D  b   d d 

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 18 45

Türkçe 40 18 18 45

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 5 6 42
Metni yorumlar. 9 2 5 22
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 3 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 1 1 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 0 50
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL  ÖNER 397 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,513 249,970 3 4 84 200 77988

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 5 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,90 12,56 22,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 1,06 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,60 4,93 8,97

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,38 1,96 9,87

Toplam: 120 41 17 36,75 31 29,70 19,44 43,42

TYT Türkçe EABCEa  e c dECeABAbAEEBBeADCDEBaDBCaCeB

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCcDeCABAdaCEABDAbCC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik   ee                                    

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 11 1 92
Metni yorumlar. 9 5 4 56
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 2 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 3 2 60

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN DİLBER 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,238 249,970 1 1 75 174 72187

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 5 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,90 12,56 22,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 1,06 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,60 4,93 8,97

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,38 1,96 9,87

Toplam: 120 43 15 39,25 33 29,70 19,44 43,42

TYT Türkçe EABeEBc   c dECCABAAbEEBBeADaDEBaDBCaCeB

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCcDeCABAdaCEABDAACC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik   eD                                    

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 9 3 75
Metni yorumlar. 9 6 3 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 2 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 3 2 60

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KARACA 122 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,263 249,970 4 23 164 411 106690

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 5 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 18,90 12,56 22,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,80 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,55 1,06 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 10,60 4,93 8,97

Toplam: 120 28 32 20,00 17 29,70 19,44 43,42

TYT Türkçe cABeaBedeAcadECdABAeAEEBBeADaDEBaaBCaCeB

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dedccaecddabEABaAdCe     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 8 4 67
Metni yorumlar. 9 6 3 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 5 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 5 0 5 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRÜ USLU 410 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,690 249,970 5 28 178 444 110371

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 5 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 18,90 12,56 22,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 1,06 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,00 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,60 4,93 8,97

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,38 1,96 9,87

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,25 1,51

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,30

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,50 0,77 4,41

Toplam: 120 24 33 15,75 13 29,70 19,44 43,42

TYT Türkçe EABadBDCbecedEebA dbec eBa c b cd cC bC 

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCcDeCABAdcCdAcDAbdC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik e                      d    D           

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen d   b               

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 21 28

Türkçe 40 11 21 28

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 7 17
Metni yorumlar. 9 2 3 22
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 3 20
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
UNER EVİN 16 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,238 249,970 2 3 82 196 77475

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 5 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 18,90 12,56 22,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,80 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 1,06 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,60 4,93 8,97

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,38 1,96 9,87

Toplam: 120 40 13 36,75 31 29,70 19,44 43,42

TYT Türkçe EABC B C  cbEECCABAAAEEBB A dacBeaBC CeB

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCcD C BAdaCEABbAACC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik    D                        c           

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 8 3 67
Metni yorumlar. 9 4 2 44
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 2 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 1 60

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN BİÇEN 417 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,868 249,970 2 37 356 673 118765

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 3 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 5,08 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,62 1,06 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 0,62 4,93 8,97

Matematik-1 40 0 9 -2,25 -6 0,25 1,96 9,87

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,25 1,51

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,00 0,55 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 -0,02 1,30

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,50 0,77 4,41

Toplam: 120 17 57 2,75 2 6,50 19,44 43,42

TYT Türkçe cbcaEBedaedDaEbecdcAeabaaaeDecbaecdCcabB

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CdcbcdAabaDeEcBDbded     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik ea   b   cb  b      a e   c             

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen    d     D  A C    b

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 10 17
Metni yorumlar. 9 3 6 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 5 0
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 14 24

Tarih-1 5 1 4 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 9 0

Matematik-1 40 0 9 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 4 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 1 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA ŞAHİN 431 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 5,08 12,56 22,11

Toplam: 120 15 20 10,00 8 6,50 19,44 43,42

TYT Türkçe EABCEBcdadAad CC cAA EEaaDbeecdB cde bda

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 20 38

Türkçe 40 15 20 38

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 3 7 25
Metni yorumlar. 9 3 5 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL ERPOLAT 1 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,945 249,970 1 31 244 551 115695

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 3 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 27 5,25 13 5,08 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 1,06 1,90

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 0,62 4,93 8,97

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 0,25 1,96 9,87

Toplam: 120 18 45 6,75 6 6,50 19,44 43,42

TYT Türkçe EbBCdcDeadAabad dBAccEEaaDbeeccBaceeEbdc

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dCdbaaeadbaebcBeccdC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik  C DEa                                  

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 27 30

Türkçe 40 12 27 30

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 10 17
Metni yorumlar. 9 3 6 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 17 12

Tarih-1 5 1 4 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD ŞAHİN 404 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 15 -1,75 -9 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 1,27 1,96 9,87

Toplam: 120 16 39 6,25 5 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EbBCcBDCadbabaC   AccEEaaDbeecdBbcdeEbCa

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dCdbaa cc  ebdcbecdC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik     c                                   

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 23 35

Türkçe 40 14 23 35

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 10 17
Metni yorumlar. 9 5 4 56
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 0 40
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 15 8

Tarih-1 5 1 4 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN KESKİN 414 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,555 249,970 5 24 166 423 108194

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 1,27 1,96 9,87

Toplam: 120 26 31 18,25 15 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EeBedB ea AedbCCdBAAcaEaBedDCebaCaBeECec

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal bCcc Ce AcD    bA CC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik  bcDccB                                 

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 21 43

Türkçe 40 17 21 43

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 6 6 50
Metni yorumlar. 9 3 6 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 3 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 1 3 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA TURAN 8 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,533 249,970 10 33 254 562 115930

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 26 5,50 14 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 1,27 1,96 9,87

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,04 0,25 1,51

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,29 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 -0,02 1,30

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,17 0,77 4,41

Toplam: 120 19 49 6,75 6 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EdBCbB  CdAabaCddBAccEEaaDbeecdcdceebbda

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCdea cacEaecdcaecaC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik ebA  cd   d      dD                     

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen b  E  c             

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 26 30

Türkçe 40 12 26 30

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 10 17
Metni yorumlar. 9 2 7 22
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 1 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 15 16

Tarih-1 5 2 3 40

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 3 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 1 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN SONĞUR 128 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,873 249,970 7 27 173 435 109287

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 1,27 1,96 9,87

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,25 1,51

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,29 0,55 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,08 -0,02 1,30

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,17 0,77 4,41

Toplam: 120 26 36 17,00 14 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe Edabc a ab DdECCAeAecEEeBDAaaeEaCeBeddCa

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dbcc CecAdaCbdcaAACC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik    D           a  D                     

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen e              B  e 

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 21 40

Türkçe 40 16 21 40

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 5 7 42
Metni yorumlar. 9 4 4 44
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 12 28

Tarih-1 5 0 4 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
HEDİYE  ŞİMŞEK 138 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,450 249,970 6 25 168 427 108838

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 1 3 0,25 5 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,27 1,96 9,87

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,25 1,51

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,29 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 -0,02 1,30

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,17 0,77 4,41

Toplam: 120 26 33 17,75 15 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EeBCaBcad  DEECCA AedcE BDAaacdBCcBbcdCa

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CdccBbeBAd Cbdcbec C     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik                a dD    e                

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 17 48

Türkçe 40 19 17 48

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 4 7 33
Metni yorumlar. 9 5 4 56
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 3 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 2 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 0 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 12 24

Tarih-1 5 2 3 40

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 2 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
HEVİDAR AVCI 17 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,038 249,970 11 34 266 576 116198

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 30 0,50 1 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 1,99 4,93 8,97

Toplam: 120 16 39 6,25 5 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe Ecce ceCb ebdbbddeddcdbeBcceaDdBeDBCbbda

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCceeCeBAcDbcABbe        

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 30 20

Türkçe 40 8 30 20

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 4 7 33
Metni yorumlar. 9 1 8 11
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 5 0
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 2 3 40

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,433 249,970 4 19 140 360 101283

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 1,27 1,96 9,87

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,25 1,51

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,29 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 -0,02 1,30

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,17 0,77 4,41

Toplam: 120 31 33 22,75 19 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EeBCdBceadAbd CddBAAAEEBBeADCadaeaBC  ea

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dCdbaaeebd     aAdCC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik  CeDacBAD E   D  C                      

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 8 3 67
Metni yorumlar. 9 3 5 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 11 16

Tarih-1 5 1 4 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 0 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 0 50
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
JONGKOOK JONG 435 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 0 10 -2,50 -6 1,27 1,96 9,87

Toplam: 120 16 54 2,50 2 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EeBCaBDCeccDEbdbdcdbcEEaaDbeecdBbcdeEbda

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CddcBaeacbaebdc     deebA

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik bdeaacddbd                              

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 10 17
Metni yorumlar. 9 4 5 44
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 5 0
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 17 12

Tarih-1 5 2 3 40

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 10 0

Matematik-1 40 0 10 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 3 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
MAZLUM CENGİZ 31 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,560 249,970 12 35 289 601 116648

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 1,27 1,96 9,87

Toplam: 120 18 50 5,50 5 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EABCdcDeadAabaCddBAccEEaaDbeecdBbcdeEbda

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dCdbaaeacbaebdcbecdC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik b e a dd d D  D                         

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 26 35

Türkçe 40 14 26 35

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 10 17
Metni yorumlar. 9 3 6 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 18 8

Tarih-1 5 1 4 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 0 50
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KALKAN 384 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 1,27 1,96 9,87

Toplam: 120 14 39 4,25 4 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EdBCbB  CdAab CC  AccEEaa beecdB cde bda

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dbdbaaeadba*cbBeccdC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik           d                             

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 20 30

Türkçe 40 12 20 30

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 9 17
Metni yorumlar. 9 2 5 22
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 1 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 0 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 18 8

Tarih-1 5 0 5 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 1 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ASLAN 448 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,105 249,970 2 17 129 339 98571

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,27 1,96 9,87

Toplam: 120 31 21 25,75 21 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EABCEBcdbcA  ECCAcAAAEEaBDADeDdB aBa CCa

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCcba  Bcba   cbAcdC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik    D                                    

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 7 4 58
Metni yorumlar. 9 6 2 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 3 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 0 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 2 3 40

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN YAVUZ 428 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 1,27 1,96 9,87

Toplam: 120 17 37 7,75 6 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EeBCcBDCadbabaC  BAccEEBaeb dc    d  bda

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dC baa c  aeb  bAcdC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik bd Dccdd d    D                         

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 19 30

Türkçe 40 12 19 30

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 3 6 25
Metni yorumlar. 9 1 4 11
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 0 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 11 12

Tarih-1 5 1 3 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 7 5

Matematik-1 40 2 7 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
RAVŞAN ASLAN 25 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,463 249,970 9 30 237 543 115424

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 26 5,50 14 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 1,27 1,96 9,87

Toplam: 120 17 37 7,75 6 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EdBCbB  CdAabaCddBAccEEaaDbeecdcdceebbda

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dCdea cacEa   cbA CC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik           d                             

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 26 30

Türkçe 40 12 26 30

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 2 10 17
Metni yorumlar. 9 2 7 22
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 1 40
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 1 4 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 1 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN YELBOĞA 119 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 1,99 4,93 8,97

Toplam: 120 14 38 4,50 4 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EeBCEaceadAcbcCC cAA EEaacdeecdB cdeaeda

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal dCdca  acba   cbecaC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 25 30

Türkçe 40 12 25 30

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 3 7 25
Metni yorumlar. 9 1 8 11
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 13 8

Tarih-1 5 1 4 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ASLAN 114 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,103 249,970 3 18 130 340 98572

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 1 3 0,25 5 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 1,27 1,96 9,87

Toplam: 120 31 21 25,75 21 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EdBCa a ab D ECCABAeAEE B AaaaEBCDBC Cd 

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal Cdcc CAcAdaCbd aAcCC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik    D           a                        

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 9 2 75
Metni yorumlar. 9 3 2 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 1 0 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 1 3 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 390 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,758 249,970 1 2 78 185 74463

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 1,27 1,96 9,87

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,04 0,25 1,51

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,29 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 -0,02 1,30

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,17 0,77 4,41

Toplam: 120 42 19 37,25 31 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EeBCEB dadAaEECCAeeAAEEBBeAeCD BCDBC  Cd

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCdeaCAebd     bAACC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik  bAD DBbD E   D                         

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen A                   

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 11 0 92
Metni yorumlar. 9 4 3 44
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 3 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 2 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 2 3 40

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 0 50
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL ORAK 412 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,113 249,970 8 29 231 536 115134

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 17 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 10,10 12,56 22,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 0,65 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,32 1,06 1,90

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,18 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,19 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 1,99 4,93 8,97

Matematik-1 40 10 30 2,50 6 1,27 1,96 9,87

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,04 0,25 1,51

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,29 0,55 1,60

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,08 -0,02 1,30

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,17 0,77 4,41

Toplam: 120 30 90 7,50 6 13,15 19,44 43,42

TYT Türkçe EcddbcceCcbeaadecdcbedcBBcAaaDEcdbdedCCa

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCADBeAcdEDbdccccdCd     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik cdAeabcADebcaDcBDCabcCabcabeabcabeCbaEab

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen dbCaeabcababeceaBcea

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 3 9 25
Metni yorumlar. 9 3 6 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 5 0
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 5 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 30 25

Matematik-1 40 10 30 25

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 3 11 21
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 3 1 2 33
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 1 6 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN YLCN 415 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,313 249,970 3 14 117 302 93668

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 6 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 11,00 12,56 22,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,29 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 1,06 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,12 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,62 4,93 8,97

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 1,50 1,96 9,87

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 0,25 1,51

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,00 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 -0,02 1,30

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,25 0,77 4,41

Toplam: 120 33 19 28,25 24 21,29 19,44 43,42

TYT Türkçe EeaCEBe a   dcCCAcAbAEEBa ADb c C BC a  

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCAeeCABAdD    DAACC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik   Ab cBA               a                

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen                   b 

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 8 3 67
Metni yorumlar. 9 3 1 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 2 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 3 2 60

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME MUTLU 406 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,493 249,970 1 5 87 207 78690

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 6 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 11,00 12,56 22,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,29 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 1,06 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,12 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,62 4,93 8,97

Matematik-1 40 6 7 4,25 11 1,50 1,96 9,87

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,38 0,25 1,51

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,00 0,55 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,12 -0,02 1,30

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,25 0,77 4,41

Toplam: 120 43 29 35,75 30 21,29 19,44 43,42

TYT Türkçe EAaCEBededbedaCCABAAdEEBceADCacBebeCECCa

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCAeeCABAdD    DA CC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik DaADcDaADe     d       d   d            

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

TYT Fen A   b  B D          

Cevap Anahtarı A AECECDEBCDEDADCBBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 7 5 58
Metni yorumlar. 9 6 3 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 5 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 3 2 60

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 7 15

Matematik-1 40 6 7 15

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 3 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİTHAN AYDIN 146 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,225 249,970 6 36 300 612 117078

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 6 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 14 2,50 6 11,00 12,56 22,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,29 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 1,06 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,12 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,29 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 8,62 4,93 8,97

Matematik-1 40 3 17 -1,25 -3 1,50 1,96 9,87

Toplam: 120 16 44 5,00 4 21,29 19,44 43,42

TYT Türkçe cABCdeeCdAbaccdbAdbc                    

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal edbeaCAdecDabdBaAeCC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik adcDEcBbacdabecabdeb                    

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 14 15

Türkçe 40 6 14 15

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 0 1 0
Metni yorumlar. 9 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 4 20
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 0 5 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 17 8

Matematik-1 40 3 17 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 5 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA 353 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,855 249,970 2 12 110 278 91061

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 6 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 11,00 12,56 22,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,29 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 1,06 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,12 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,62 4,93 8,97

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 1,50 1,96 9,87

Toplam: 120 37 29 29,75 25 21,29 19,44 43,42

TYT Türkçe EAaCEBedadbedcCCABAbAEEBa ADbccBCbBdEade

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CCAeeCABAdDaacBDAACC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik D Ac c A          a     d               

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 7 5 58
Metni yorumlar. 9 5 3 56
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 5 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 3 2 60

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 2 7
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ÖNER 145 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,620 249,970 5 32 253 561 115915

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 6 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 21 3,75 9 11,00 12,56 22,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,29 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 1,06 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,12 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,29 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 8,62 4,93 8,97

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,50 1,96 9,87

Toplam: 120 16 37 6,75 6 21,29 19,44 43,42

TYT Türkçe EdaecabCdAb dadCdcAecEd a     b   BebCCd

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal eebeBaccAEDdbAeac eC     

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

TYT Matematik c  D e                d                 

Cevap Anahtarı A DCADEDBADBEDEDDBDCDDECBCBDDBDABEDCCDCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 21 23

Türkçe 40 9 21 23

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 3 5 25
Metni yorumlar. 9 1 4 11
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 3 20
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 13 24

Tarih-1 5 1 4 20

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)

BATMAN / BATMAN MERKEZ / gercüş anadolu lısesei

Öğrenci Numara Sınıf
ZUHAL ORAK 354 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,773 249,970 4 21 152 384 103792

Puanı Hesaplanan: 37 397 716 120269

Katılımlar: 6 44 492 825 126599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 11,00 12,56 22,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,29 0,76 1,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 1,06 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,12 0,94 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,29 2,18 3,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,62 4,93 8,97

Toplam: 120 26 15 22,25 19 21,29 19,44 43,42

TYT Türkçe aAeCEBed    dcCCAcAbAE Ba ADb c C BC a  

Cevap Anahtarı A EABCEBDCCAADEECCABAAAEEBBDADCDEBCDBCECCB

TYT Sosyal CC eeCABAdD    DA C      

Cevap Anahtarı A CCADBCABAEDCEABDAACCECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 12 40

Türkçe 40 16 12 40

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 1 0 1 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 12 7 3 58
Metni yorumlar. 9 3 1 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 2 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 2 0 2 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 2 2 40

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
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