
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

KATILIMLAR

1 320 YUSUF BATOM 11A 16 3 15,25 5 3 4,25 3 7 1,25 6 4 5,00 9 1 8,75 39 18 34,50 220,715 2274 206,455 5747 224,970 2271 233,455 1709

2 0 BEHİYE ÇELİK 11D 21 4 20,00 6 3 5,25 6 1 5,75 2 3 1,25 5 0 5,00 40 11 37,25 219,045 2343 349,199 225 239,610 1526

3 507 SERANUR ÖNAL 11A 13 5 11,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 4 4,00 3 3 2,25 4 3 3,25 3 5 1,75 35 21 29,75 199,465 3339 224,908 4448 173,989 3392 207,437 2748

4 484 NİMET ATILĞAN 11A 11 5 9,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 4 4,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 36 16 32,00 198,340 3398 257,007 2564 154,930 3999 193,477 3506

5 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 6 11 3,25 8 1 7,75 8 2 7,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 3 4,25 1 3 0,25 4 1 3,75 6 2 5,50 43 26 36,50 196,110 3516 246,579 3090 190,029 2948 149,695 7220

6 477 HASAN ŞAHİN 11D 14 10 11,50 8 1 7,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 38 16 34,00 194,295 3632 316,870 634 106,363 8118 180,280 4350

7 493 NAİME SOYORAL 11C 13 7 11,25 5 4 4,00 4 2 3,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 32 15 28,25 189,592 3928 267,477 2103 120,950 5951 197,594 3273

8 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 11 12 8,00 7 2 6,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 33 21 27,75 189,235 3952 236,851 3660 148,086 4285 192,380 3567

9 470 ESRA KAVAK 11C 14 10 11,50 6 3 5,25 6 3 5,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 35 19 30,25 187,605 4056 296,222 1091 103,500 8702 183,457 4140

10 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 14 12 11,00 9 1 8,75 6 4 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 36 19 31,25 187,215 4092 305,438 851 176,790 4594

11 70 MUSTAFA ALTUN 11D 15 12 12,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 35 23 29,25 184,707 4278 294,948 1128 182,182 4218

12 466 BÜŞRA ÖNER 11A 12 6 10,50 7 1 6,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 6 0,50 32 26 25,50 178,342 4724 260,654 2404 108,892 7499 182,830 4172

13 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 14 10 11,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 9 -0,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 35 36 26,00 178,230 4734 256,516 2583 115,736 6557 178,692 4467

14 472 FATMA ULUÇ 11E 13 7 11,25 5 4 4,00 2 5 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 1 0,75 30 17 25,75 176,975 4831 265,889 2173 104,775 8504 178,535 4477

15 350 MUSTAFA MİRAC KESKİN 11B 11 9 8,75 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 34 22 28,50 175,525 4945 288,145 1372 157,909 6318

16 980 ABDULSAMET METE 11A 13 16 9,00 6 4 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 1 4,75 33 26 26,50 174,960 4995 248,596 2965 125,422 5574 162,830 5821

17 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 10 13 6,75 5 1 4,75 4 4 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 3 3,25 1 1 0,75 3 4 2,00 32 29 24,75 174,507 5033 223,361 4537 140,166 4626 167,772 5370

18 221 NURHAN DAŞ 11D 12 4 11,00 7 2 6,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 27 10 24,50 173,580 5111 262,556 2322 176,790 4594

19 453 CENGİZ KOÇHAN 11E 7 10 4,50 8 2 7,50 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 34 18 29,50 171,595 5304 258,480 2499 131,775 5106 131,420 9516

20 460 BARAN ÜNER 11B 15 10 12,50 5 3 4,25 5 4 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 29 26 22,50 171,295 5334 257,143 2560 184,084 4087

21 471 FATİH PÜGE 11A 13 14 9,50 6 3 5,25 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 6 1,50 2 5 0,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 32 41 21,75 169,007 5534 229,850 4108 115,245 6657 175,850 4662

22 465 BÜŞRA 11A 7 9 4,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 2 3,50 27 21 21,75 168,070 5615 160,165 9347 183,362 3120 156,989 6433

23 0 RAMAZAN TURUT 11C 14 11 11,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 26 20 21,00 166,602 5756 230,947 4034 109,226 7470 175,359 4691

24 0 EVİN MERYEM OKA Y 11B 13 13 9,75 3 2 2,50 5 3 4,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 29 27 22,25 164,420 6003 242,713 3308 104,148 8636 161,712 5944

25 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 13 13 9,75 6 4 5,00 5 5 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 29 21,75 163,865 6053 249,066 2931 164,889 5629

26 488 KIRAÇ 11D 9 16 5,00 8 2 7,50 7 3 6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 32 30 24,50 162,950 6162 246,088 3118 113,186 6902 139,675 8476

27 481 HELİN OKÇU 11D 10 14 6,50 6 3 5,25 5 4 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 29 28 22,00 161,305 6335 237,499 3626 106,990 7901 151,733 7002

28 436 NAZAR ÇETİN 11E 10 13 6,75 6 3 5,25 3 4 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 28 22 22,50 160,555 6417 242,420 3321 104,775 8504 147,125 7518

29 199 YUNUS OĞUZ 11E 9 12 6,00 7 3 6,25 6 4 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 28 19 23,25 160,105 6472 251,479 2801 141,890 8159
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

KATILIMLAR

30 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 11 14 7,50 6 2 5,50 4 5 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 9 -2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 3 3,25 34 42 23,50 160,020 6480 238,126 3583 114,482 6720 138,066 8676

31 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 11 9 8,75 4 3 3,25 2 6 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 8 0,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 30 41 19,75 159,810 6504 219,850 4763 111,128 7168 161,085 5991

32 206 HELİN KONAK 11B 9 8 7,00 6 1 5,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 25 12 22,00 159,770 6508 244,165 3221 148,870 7300

33 0 SUZAN ÖZÇELİK 11D 9 12 6,00 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 26 21,50 158,435 6668 237,185 3640 103,657 8685 146,655 7604

34 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 10 14 6,50 5 5 3,75 5 4 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 28 26 21,50 158,095 6704 234,322 3831 106,363 8118 145,380 7711

35 194 YUNUS KAYA 11A 9 11 6,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 8 2 7,50 29 31 21,25 157,650 6753 199,224 6268 139,246 4687 138,870 8527

36 459 ALİ ŞAHİN 11B 7 16 3,00 10 0 10,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 31 22 25,50 157,422 6781 265,481 2200 119,362 11135

37 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 10 10 7,50 4 3 3,25 4 4 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 25 19 20,25 157,330 6791 233,361 3896 152,360 6896

38 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 6 11 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 9 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 5 1 4,75 31 29 23,75 157,015 6830 216,402 5023 136,383 4831 121,107 10921

39 516 SELMA ASLAN 11B 12 17 7,75 3 3 2,25 6 4 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 28 30 20,50 155,752 6961 241,459 3380 147,752 7451

40 319 NARİN ADSIZ 11E 10 16 6,00 8 2 7,50 5 5 3,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 28 28 21,00 155,560 6989 237,185 3640 141,890 8159

41 479 HAVVA TUNÇ 11D 10 16 6,00 5 3 4,25 5 2 4,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 28 28 21,00 154,902 7061 238,773 3541 140,302 8351

42 514 ZEYNEP TEKİN 11B 10 11 7,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 23 15 19,25 154,762 7077 226,851 4303 150,615 7112

43 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN 11D 11 16 7,00 5 5 3,75 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 27 33 18,75 154,520 7104 220,341 4735 103,500 8702 152,047 6984

44 476 GULE KIZMAZ 11C 11 10 8,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 154,467 7110 205,399 5814 105,402 8277 165,693 5551

45 130 EKREM BAŞAR* 11D 11 14 7,50 7 3 6,25 7 3 6,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 11 -2,75 31 35 22,25 154,137 7156 263,538 2274 134,889 9154

46 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 9 12 6,00 8 0 8,00 4 4 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 26 22 20,50 153,892 7183 235,597 3748 140,302 8351

47 511 ŞİLAN BULCE 11D 10 15 6,25 5 3 4,25 5 5 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 26 25 19,75 153,582 7220 229,401 4142 143,635 7905

48 180 ARAT SİNGER 11B 10 16 6,00 7 3 6,25 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 27 29 19,75 153,035 7283 229,244 4147 141,890 8159

49 126 NARİN KESKİN 11C 11 13 7,75 6 4 5,00 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 27 34 18,50 153,027 7284 225,576 4401 150,929 7069

50 499 REYZAN YILDIRIM 11A 12 18 7,50 3 4 2,00 4 5 2,75 3 2 2,50 3 10 0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 0 8 -2,00 30 53 16,75 152,220 7389 198,419 6342 113,030 6908 155,537 6585

51 214 AHMET IŞIK 11B 12 11 9,25 3 7 1,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 22 26 15,50 151,460 7487 205,870 5789 164,575 5654

52 483 İSA ÖZDEMİR 11D 10 13 6,75 5 2 4,50 5 5 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 27 18,25 150,775 7561 224,949 4440 145,537 7689

53 480 HELEN YILDIHHAN 11C 10 10 7,50 2 5 0,75 4 3 3,25 4 1 3,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 24 23 18,25 150,660 7575 227,008 4293 146,007 7664

54 212 MERVE ASLAN 11C 7 7 5,25 2 3 1,25 7 2 6,50 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 23 17 18,75 150,460 7599 214,479 5167 108,108 7735 138,243 8640

55 482 GÜNER SULTAN 11A 11 14 7,50 4 3 3,25 1 0 1,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 2 6 0,50 25 35 16,25 148,472 7837 203,184 5980 104,461 8606 149,184 7271

56 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 7 13 3,75 5 2 4,50 7 3 6,25 3 1 2,75 3 2 2,50 25 21 19,75 148,107 7886 227,833 4242 126,185 10181

57 509 SÜLEYMAN METE 11D 10 20 5,00 4 6 2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 7 2,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 50 15,50 147,962 7903 190,499 6912 112,539 6974 149,204 7264

58 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 9 9 6,75 3 3 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 22 20 17,00 147,807 7930 215,420 5098 143,949 7876
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

KATILIMLAR

59 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 6 8 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 22 11 19,25 147,430 7985 227,990 4232 127,930 9925

60 489 MELİKE EREN 11D 7 17 2,75 6 3 5,25 6 3 5,25 3 1 2,75 4 1 3,75 26 25 19,75 145,917 8204 227,206 4277 119,205 11151

61 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 8 14 4,50 5 2 4,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 26 34 17,50 145,730 8223 198,127 6360 115,736 6557 129,832 9718

62 0 YUSRA TURĞUT 11D 9 21 3,75 5 5 3,75 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 22 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 36 84 15,00 144,012 8450 197,656 6394 101,578 9079 142,068 8118

63 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 9 19 4,25 6 4 5,00 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 31 17,25 143,495 8508 213,852 5219 128,087 9907

64 223 ÖMER YILDIRIM 11E 5 5 3,75 7 2 6,50 5 3 4,25 1 3 0,25 3 2 2,50 21 15 17,25 143,057 8569 211,951 5378 126,185 10181

65 461 BEDİA ORAK 11C 10 10 7,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 7 2,25 18 32 10,00 142,542 8650 153,948 9840 115,715 6568 166,654 5460

66 186 SEHER ÇAKIR 11E 6 15 2,25 6 4 5,00 5 1 4,75 3 1 2,75 4 1 3,75 24 22 18,50 142,297 8674 218,951 4833 115,715 11659

67 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 8 11 5,25 3 4 2,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 10 -0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 25 39 15,25 142,170 8694 185,891 7290 113,991 6759 133,479 9264

68 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 8 11 5,25 5 4 4,00 4 4 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 21 25 14,75 141,292 8800 197,009 6441 136,655 8795

69 500 RIDVAN  *HİN 11B 9 11 6,25 2 8 0,00 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 20 29 12,75 139,442 9069 184,930 7358 143,635 7905

70 0 ZERİFE KALKAN 11E 8 21 2,75 5 3 4,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 32 16,00 138,665 9172 198,618 6315 104,775 8504 119,205 11151

71 196 GÜLSM  ORH N 11B 10 12 7,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 16 23 10,25 136,035 9520 169,517 8603 148,870 7300

72 492 YUSUF ASLAN 11C 7 15 3,25 1 2 0,50 2 7 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 19 27 12,25 135,807 9553 170,343 8534 110,480 7252 132,225 9429

73 222 BÜŞRA IŞIK 11C 6 12 3,00 4 0 4,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 18 19 13,25 135,307 9617 181,304 7666 105,245 8286 125,715 10357

74 473 FETULLAH SİNCAR 11C 7 13 3,75 1 7 -0,75 5 4 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 31 13,25 134,762 9700 189,715 6978 126,185 10181

75 187 DELAL KARDAŞ 11B 7 14 3,50 4 3 3,25 3 4 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 19 24 13,00 133,925 9799 184,794 7374 124,440 10503

76 342 BİLAL EKİNCİ 11D 9 21 3,75 3 7 1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 6 15 2,25 24 57 9,75 133,825 9810 150,009 10084 115,715 6568 140,479 8330

77 383 ÖZGÜR ORAK 11E 9 18 4,50 1 6 -0,50 5 4 4,00 4 1 3,75 19 29 11,75 133,590 9836 177,479 7972 131,420 9516

78 191 N* ANUR  YAVUZ 11A 8 18 3,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 6 1,50 20 36 11,00 133,052 9916 157,793 9539 114,931 6690 130,793 9638

79 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 7 12 4,00 2 6 0,50 4 4 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 19 27 12,25 130,875 10204 186,695 7234 121,577 10876

80 190 HASAN YALÇIN 11E 4 10 1,50 5 5 3,75 5 5 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 19 23 13,25 130,050 10303 185,128 7341 110,480 12256

81 205 HASAN BARLAK 11A 6 11 3,25 3 6 1,50 2 5 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 18 32 10,00 129,062 10415 156,048 9674 109,853 7381 125,872 10338

82 217 EVİN İLGEN 11A 4 8 2,00 4 0 4,00 2 6 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 6 0,50 17 27 10,25 128,012 10533 139,382 10886 127,324 5402 117,147 11506

83 454 EDANUR KAYA 11E 8 19 3,25 1 5 -0,25 0 8 -2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 34 8,50 124,287 11012 156,048 9674 122,695 10723

84 208 ENES BAĞCI 11E 8 20 3,00 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 17 41 6,75 120,205 11563 144,774 10466 120,950 10949

85 226 HAMZA CENGİZ 11C 6 18 1,50 0 6 -1,50 4 4 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 15 29 7,75 118,940 11736 150,186 10073 110,480 12256

86 462 BERAT ASLAN 11B 5 16 1,00 5 5 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 17 40 7,00 113,820 12280 157,814 9537 102,225 13178

87 184 MULAYİM YILMAZ 11C 6 24 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 19 53 5,75 113,600 12309 139,716 10863 97,461 9375 106,363 12809
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

KATILIMLAR

88 0 NURULLAH YILMAZ 11C 5 18 0,50 3 7 1,25 3 6 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 15 34 6,50 113,567 12315 143,206 10575 101,912 13196

89 556 ELİF KESKİN 11D 4 15 0,25 5 3 4,25 6 3 5,25 3 1 2,75 4 1 3,75 22 23 16,25 203,403 5959 101,755 13214

90 469 ELİF NARİN 11C 3 13 -0,25 3 4 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 14 21 8,75 155,442 9724 98,265 13870

91 457 AHMET ASLAN KC 11B 4 15 0,25 5 5 3,75 3 7 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 15 33 6,75 136,697 11056 106,363 8118 101,755 13214

92 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 4 20 -1,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 16 42 5,50 140,678 10783 93,030 14263

93 494 FURKAN KORKUT 11D 2 18 -2,50 6 3 5,25 1 8 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 17 -2,25 16 50 3,50 134,972 11168 68,266 15226
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 320 YUSUF BATOM 11A 16 3 15,25 5 3 4,25 3 7 1,25 6 4 5,00 9 1 8,75 39 18 34,50 220,715 2274 206,455 5747 224,970 2271 233,455 1709

2 507 SERANUR ÖNAL 11A 13 5 11,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 4 4,00 3 3 2,25 4 3 3,25 3 5 1,75 35 21 29,75 199,465 3339 224,908 4448 173,989 3392 207,437 2748

3 484 NİMET ATILĞAN 11A 11 5 9,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 4 4,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 36 16 32,00 198,340 3398 257,007 2564 154,930 3999 193,477 3506

4 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 6 11 3,25 8 1 7,75 8 2 7,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 3 4,25 1 3 0,25 4 1 3,75 6 2 5,50 43 26 36,50 196,110 3516 246,579 3090 190,029 2948 149,695 7220

5 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 11 12 8,00 7 2 6,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 33 21 27,75 189,235 3952 236,851 3660 148,086 4285 192,380 3567

6 466 BÜŞRA ÖNER 11A 12 6 10,50 7 1 6,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 6 0,50 32 26 25,50 178,342 4724 260,654 2404 108,892 7499 182,830 4172

7 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 14 10 11,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 9 -0,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 35 36 26,00 178,230 4734 256,516 2583 115,736 6557 178,692 4467

8 980 ABDULSAMET METE 11A 13 16 9,00 6 4 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 1 4,75 33 26 26,50 174,960 4995 248,596 2965 125,422 5574 162,830 5821

9 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 10 13 6,75 5 1 4,75 4 4 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 3 3,25 1 1 0,75 3 4 2,00 32 29 24,75 174,507 5033 223,361 4537 140,166 4626 167,772 5370

10 471 FATİH PÜGE 11A 13 14 9,50 6 3 5,25 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 6 1,50 2 5 0,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 32 41 21,75 169,007 5534 229,850 4108 115,245 6657 175,850 4662

11 465 BÜŞRA 11A 7 9 4,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 2 3,50 27 21 21,75 168,070 5615 160,165 9347 183,362 3120 156,989 6433

12 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 11 14 7,50 6 2 5,50 4 5 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 9 -2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 3 3,25 34 42 23,50 160,020 6480 238,126 3583 114,482 6720 138,066 8676

13 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 11 9 8,75 4 3 3,25 2 6 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 8 0,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 30 41 19,75 159,810 6504 219,850 4763 111,128 7168 161,085 5991

14 194 YUNUS KAYA 11A 9 11 6,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 8 2 7,50 29 31 21,25 157,650 6753 199,224 6268 139,246 4687 138,870 8527

15 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 6 11 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 9 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 5 1 4,75 31 29 23,75 157,015 6830 216,402 5023 136,383 4831 121,107 10921

16 499 REYZAN YILDIRIM 11A 12 18 7,50 3 4 2,00 4 5 2,75 3 2 2,50 3 10 0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 0 8 -2,00 30 53 16,75 152,220 7389 198,419 6342 113,030 6908 155,537 6585

17 482 GÜNER SULTAN 11A 11 14 7,50 4 3 3,25 1 0 1,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 2 6 0,50 25 35 16,25 148,472 7837 203,184 5980 104,461 8606 149,184 7271

18 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 6 8 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 22 11 19,25 147,430 7985 227,990 4232 127,930 9925

19 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 8 14 4,50 5 2 4,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 26 34 17,50 145,730 8223 198,127 6360 115,736 6557 129,832 9718

20 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 8 11 5,25 3 4 2,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 10 -0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 25 39 15,25 142,170 8694 185,891 7290 113,991 6759 133,479 9264

21 191 N* ANUR  YAVUZ 11A 8 18 3,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 6 1,50 20 36 11,00 133,052 9916 157,793 9539 114,931 6690 130,793 9638

22 205 HASAN BARLAK 11A 6 11 3,25 3 6 1,50 2 5 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 18 32 10,00 129,062 10415 156,048 9674 109,853 7381 125,872 10338

23 217 EVİN İLGEN 11A 4 8 2,00 4 0 4,00 2 6 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 6 0,50 17 27 10,25 128,012 10533 139,382 10886 127,324 5402 117,147 11506



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 350 MUSTAFA MİRAC KESKİN 11B 11 9 8,75 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 34 22 28,50 175,525 4945 288,145 1372 157,909 6318

2 460 BARAN ÜNER 11B 15 10 12,50 5 3 4,25 5 4 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 29 26 22,50 171,295 5334 257,143 2560 184,084 4087

3 0 EVİN MERYEM OKA Y 11B 13 13 9,75 3 2 2,50 5 3 4,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 29 27 22,25 164,420 6003 242,713 3308 104,148 8636 161,712 5944

4 206 HELİN KONAK 11B 9 8 7,00 6 1 5,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 25 12 22,00 159,770 6508 244,165 3221 148,870 7300

5 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 10 14 6,50 5 5 3,75 5 4 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 28 26 21,50 158,095 6704 234,322 3831 106,363 8118 145,380 7711

6 459 ALİ ŞAHİN 11B 7 16 3,00 10 0 10,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 31 22 25,50 157,422 6781 265,481 2200 119,362 11135

7 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 10 10 7,50 4 3 3,25 4 4 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 25 19 20,25 157,330 6791 233,361 3896 152,360 6896

8 516 SELMA ASLAN 11B 12 17 7,75 3 3 2,25 6 4 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 28 30 20,50 155,752 6961 241,459 3380 147,752 7451

9 514 ZEYNEP TEKİN 11B 10 11 7,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 23 15 19,25 154,762 7077 226,851 4303 150,615 7112

10 180 ARAT SİNGER 11B 10 16 6,00 7 3 6,25 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 27 29 19,75 153,035 7283 229,244 4147 141,890 8159

11 214 AHMET IŞIK 11B 12 11 9,25 3 7 1,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 22 26 15,50 151,460 7487 205,870 5789 164,575 5654

12 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 9 19 4,25 6 4 5,00 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 31 17,25 143,495 8508 213,852 5219 128,087 9907

13 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 8 11 5,25 5 4 4,00 4 4 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 21 25 14,75 141,292 8800 197,009 6441 136,655 8795

14 500 RIDVAN  *HİN 11B 9 11 6,25 2 8 0,00 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 20 29 12,75 139,442 9069 184,930 7358 143,635 7905

15 196 GÜLSM  ORH N 11B 10 12 7,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 16 23 10,25 136,035 9520 169,517 8603 148,870 7300

16 187 DELAL KARDAŞ 11B 7 14 3,50 4 3 3,25 3 4 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 19 24 13,00 133,925 9799 184,794 7374 124,440 10503

17 462 BERAT ASLAN 11B 5 16 1,00 5 5 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 17 40 7,00 113,820 12280 157,814 9537 102,225 13178

18 457 AHMET ASLAN KC 11B 4 15 0,25 5 5 3,75 3 7 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 15 33 6,75 136,697 11056 106,363 8118 101,755 13214

19 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 4 20 -1,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 16 42 5,50 140,678 10783 93,030 14263
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 493 NAİME SOYORAL 11C 13 7 11,25 5 4 4,00 4 2 3,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 32 15 28,25 189,592 3928 267,477 2103 120,950 5951 197,594 3273

2 470 ESRA KAVAK 11C 14 10 11,50 6 3 5,25 6 3 5,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 35 19 30,25 187,605 4056 296,222 1091 103,500 8702 183,457 4140

3 0 RAMAZAN TURUT 11C 14 11 11,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 26 20 21,00 166,602 5756 230,947 4034 109,226 7470 175,359 4691

4 476 GULE KIZMAZ 11C 11 10 8,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 154,467 7110 205,399 5814 105,402 8277 165,693 5551

5 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 9 12 6,00 8 0 8,00 4 4 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 26 22 20,50 153,892 7183 235,597 3748 140,302 8351

6 126 NARİN KESKİN 11C 11 13 7,75 6 4 5,00 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 27 34 18,50 153,027 7284 225,576 4401 150,929 7069

7 480 HELEN YILDIHHAN 11C 10 10 7,50 2 5 0,75 4 3 3,25 4 1 3,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 24 23 18,25 150,660 7575 227,008 4293 146,007 7664

8 212 MERVE ASLAN 11C 7 7 5,25 2 3 1,25 7 2 6,50 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 23 17 18,75 150,460 7599 214,479 5167 108,108 7735 138,243 8640

9 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 9 9 6,75 3 3 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 22 20 17,00 147,807 7930 215,420 5098 143,949 7876

10 461 BEDİA ORAK 11C 10 10 7,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 7 2,25 18 32 10,00 142,542 8650 153,948 9840 115,715 6568 166,654 5460

11 492 YUSUF ASLAN 11C 7 15 3,25 1 2 0,50 2 7 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 19 27 12,25 135,807 9553 170,343 8534 110,480 7252 132,225 9429

12 222 BÜŞRA IŞIK 11C 6 12 3,00 4 0 4,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 18 19 13,25 135,307 9617 181,304 7666 105,245 8286 125,715 10357

13 473 FETULLAH SİNCAR 11C 7 13 3,75 1 7 -0,75 5 4 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 31 13,25 134,762 9700 189,715 6978 126,185 10181

14 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 7 12 4,00 2 6 0,50 4 4 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 19 27 12,25 130,875 10204 186,695 7234 121,577 10876

15 226 HAMZA CENGİZ 11C 6 18 1,50 0 6 -1,50 4 4 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 15 29 7,75 118,940 11736 150,186 10073 110,480 12256

16 184 MULAYİM YILMAZ 11C 6 24 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 19 53 5,75 113,600 12309 139,716 10863 97,461 9375 106,363 12809

17 0 NURULLAH YILMAZ 11C 5 18 0,50 3 7 1,25 3 6 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 15 34 6,50 113,567 12315 143,206 10575 101,912 13196

18 469 ELİF NARİN 11C 3 13 -0,25 3 4 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 14 21 8,75 155,442 9724 98,265 13870
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 0 BEHİYE ÇELİK 11D 21 4 20,00 6 3 5,25 6 1 5,75 2 3 1,25 5 0 5,00 40 11 37,25 219,045 2343 349,199 225 239,610 1526

2 477 HASAN ŞAHİN 11D 14 10 11,50 8 1 7,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 38 16 34,00 194,295 3632 316,870 634 106,363 8118 180,280 4350

3 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 14 12 11,00 9 1 8,75 6 4 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 36 19 31,25 187,215 4092 305,438 851 176,790 4594

4 70 MUSTAFA ALTUN 11D 15 12 12,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 35 23 29,25 184,707 4278 294,948 1128 182,182 4218

5 221 NURHAN DAŞ 11D 12 4 11,00 7 2 6,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 27 10 24,50 173,580 5111 262,556 2322 176,790 4594

6 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 13 13 9,75 6 4 5,00 5 5 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 29 21,75 163,865 6053 249,066 2931 164,889 5629

7 488 KIRAÇ 11D 9 16 5,00 8 2 7,50 7 3 6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 32 30 24,50 162,950 6162 246,088 3118 113,186 6902 139,675 8476

8 481 HELİN OKÇU 11D 10 14 6,50 6 3 5,25 5 4 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 29 28 22,00 161,305 6335 237,499 3626 106,990 7901 151,733 7002

9 0 SUZAN ÖZÇELİK 11D 9 12 6,00 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 26 21,50 158,435 6668 237,185 3640 103,657 8685 146,655 7604

10 479 HAVVA TUNÇ 11D 10 16 6,00 5 3 4,25 5 2 4,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 28 28 21,00 154,902 7061 238,773 3541 140,302 8351

11 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN 11D 11 16 7,00 5 5 3,75 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 27 33 18,75 154,520 7104 220,341 4735 103,500 8702 152,047 6984

12 130 EKREM BAŞAR* 11D 11 14 7,50 7 3 6,25 7 3 6,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 11 -2,75 31 35 22,25 154,137 7156 263,538 2274 134,889 9154

13 511 ŞİLAN BULCE 11D 10 15 6,25 5 3 4,25 5 5 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 26 25 19,75 153,582 7220 229,401 4142 143,635 7905

14 483 İSA ÖZDEMİR 11D 10 13 6,75 5 2 4,50 5 5 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 27 18,25 150,775 7561 224,949 4440 145,537 7689

15 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 7 13 3,75 5 2 4,50 7 3 6,25 3 1 2,75 3 2 2,50 25 21 19,75 148,107 7886 227,833 4242 126,185 10181

16 509 SÜLEYMAN METE 11D 10 20 5,00 4 6 2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 7 2,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 50 15,50 147,962 7903 190,499 6912 112,539 6974 149,204 7264

17 489 MELİKE EREN 11D 7 17 2,75 6 3 5,25 6 3 5,25 3 1 2,75 4 1 3,75 26 25 19,75 145,917 8204 227,206 4277 119,205 11151

18 0 YUSRA TURĞUT 11D 9 21 3,75 5 5 3,75 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 22 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 36 84 15,00 144,012 8450 197,656 6394 101,578 9079 142,068 8118

19 342 BİLAL EKİNCİ 11D 9 21 3,75 3 7 1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 6 15 2,25 24 57 9,75 133,825 9810 150,009 10084 115,715 6568 140,479 8330

20 556 ELİF KESKİN 11D 4 15 0,25 5 3 4,25 6 3 5,25 3 1 2,75 4 1 3,75 22 23 16,25 203,403 5959 101,755 13214

21 494 FURKAN KORKUT 11D 2 18 -2,50 6 3 5,25 1 8 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 17 -2,25 16 50 3,50 134,972 11168 68,266 15226

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
20
40
60
80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
200
300
400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,77 12,34 5,68 3,69 3,20 2,89 2,66 3,45 1,79 1,66 1,64 1,25 2,88 1,02 2,62 6,26 8,10 4,23 2,02 3,65 1,11 2,70 2,72 2,02 3,52 2,71 2,85 34,16 38,83 24,44 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,35 12,80 6,16 4,49 3,23 3,68 3,76 3,59 2,86 2,07 1,86 1,60 3,73 1,01 3,48 1,79 4,65 0,63 0,64 2,15 0,10 1,00 1,38 0,65 1,83 2,11 1,30 28,66 32,78 20,46 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 472 FATMA ULUÇ 11E 13 7 11,25 5 4 4,00 2 5 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 1 0,75 30 17 25,75 176,975 4831 265,889 2173 104,775 8504 178,535 4477

2 453 CENGİZ KOÇHAN 11E 7 10 4,50 8 2 7,50 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 34 18 29,50 171,595 5304 258,480 2499 131,775 5106 131,420 9516

3 436 NAZAR ÇETİN 11E 10 13 6,75 6 3 5,25 3 4 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 28 22 22,50 160,555 6417 242,420 3321 104,775 8504 147,125 7518

4 199 YUNUS OĞUZ 11E 9 12 6,00 7 3 6,25 6 4 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 28 19 23,25 160,105 6472 251,479 2801 141,890 8159

5 319 NARİN ADSIZ 11E 10 16 6,00 8 2 7,50 5 5 3,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 28 28 21,00 155,560 6989 237,185 3640 141,890 8159

6 223 ÖMER YILDIRIM 11E 5 5 3,75 7 2 6,50 5 3 4,25 1 3 0,25 3 2 2,50 21 15 17,25 143,057 8569 211,951 5378 126,185 10181

7 186 SEHER ÇAKIR 11E 6 15 2,25 6 4 5,00 5 1 4,75 3 1 2,75 4 1 3,75 24 22 18,50 142,297 8674 218,951 4833 115,715 11659

8 0 ZERİFE KALKAN 11E 8 21 2,75 5 3 4,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 32 16,00 138,665 9172 198,618 6315 104,775 8504 119,205 11151

9 383 ÖZGÜR ORAK 11E 9 18 4,50 1 6 -0,50 5 4 4,00 4 1 3,75 19 29 11,75 133,590 9836 177,479 7972 131,420 9516

10 190 HASAN YALÇIN 11E 4 10 1,50 5 5 3,75 5 5 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 19 23 13,25 130,050 10303 185,128 7341 110,480 12256

11 454 EDANUR KAYA 11E 8 19 3,25 1 5 -0,25 0 8 -2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 34 8,50 124,287 11012 156,048 9674 122,695 10723

12 208 ENES BAĞCI 11E 8 20 3,00 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 17 41 6,75 120,205 11563 144,774 10466 120,950 10949
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

KATILIMLAR

1 320 YUSUF BATOM 11A 16 3 15,25 5 3 4,25 18 12 15,00 39 18 34,50 220,715 1 1 2274 206,455 14 56 5747 224,970 1 1 2271 233,455 1 2 1709

2 0 BEHİYE ÇELİK 11D 21 4 20,00 19 7 17,25 40 11 37,25 219,045 1 2 2343 349,199 1 1 225 239,610 1 1 1526

3 507 SERANUR ÖNAL 11A 13 5 11,75 7 1 6,75 5 4 4,00 10 11 7,25 35 21 29,75 199,465 2 3 3339 224,908 10 46 4448 173,989 4 4 3392 207,437 2 3 2748

4 484 NİMET ATILĞAN 11A 11 5 9,75 14 0 14,00 5 4 4,00 6 7 4,25 36 16 32,00 198,340 3 4 3398 257,007 2 15 2564 154,930 5 5 3999 193,477 3 5 3506

5 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 6 11 3,25 21 6 19,50 5 3 4,25 11 6 9,50 43 26 36,50 196,110 4 5 3516 246,579 5 20 3090 190,029 2 2 2948 149,695 13 34 7220

6 477 HASAN ŞAHİN 11D 14 10 11,50 23 6 21,50 1 0 1,00 38 16 34,00 194,295 2 6 3632 316,870 2 2 634 106,363 5 32 8118 180,280 3 11 4350

7 493 NAİME SOYORAL 11C 13 7 11,25 16 8 14,00 3 0 3,00 32 15 28,25 189,592 1 7 3928 267,477 2 7 2103 120,950 1 13 5951 197,594 1 4 3273

8 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 11 12 8,00 14 5 12,75 6 1 5,75 2 3 1,25 33 21 27,75 189,235 5 8 3952 236,851 7 31 3660 148,086 6 6 4285 192,380 4 6 3567

9 470 ESRA KAVAK 11C 14 10 11,50 20 7 18,25 1 2 0,50 35 19 30,25 187,605 2 9 4056 296,222 1 4 1091 103,500 8 43 8702 183,457 2 8 4140

10 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 14 12 11,00 22 7 20,25 36 19 31,25 187,215 3 10 4092 305,438 3 3 851 176,790 4 14 4594

11 70 MUSTAFA ALTUN 11D 15 12 12,00 20 10 17,50 0 1 -0,25 35 23 29,25 184,707 4 11 4278 294,948 4 5 1128 182,182 2 10 4218

12 466 BÜŞRA ÖNER 11A 12 6 10,50 15 5 13,75 2 2 1,50 3 13 -0,25 32 26 25,50 178,342 6 12 4724 260,654 1 12 2404 108,892 21 29 7499 182,830 5 9 4172

13 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 14 10 11,50 13 4 12,00 2 9 -0,25 6 13 2,75 35 36 26,00 178,230 7 13 4734 256,516 3 16 2583 115,736 12 14 6557 178,692 6 12 4467

14 472 FATMA ULUÇ 11E 13 7 11,25 16 9 13,75 1 1 0,75 30 17 25,75 176,975 1 14 4831 265,889 1 8 2173 104,775 2 37 8504 178,535 1 13 4477

15 350 MUSTAFA MİRAC KESKİN 11B 11 9 8,75 22 8 20,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 34 22 28,50 175,525 1 15 4945 288,145 1 6 1372 157,909 4 26 6318

16 980 ABDULSAMET METE 11A 13 16 9,00 15 6 13,50 5 4 4,00 33 26 26,50 174,960 8 16 4995 248,596 4 19 2965 125,422 11 12 5574 162,830 9 23 5821

17 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 10 13 6,75 14 8 12,00 4 3 3,25 4 5 2,75 32 29 24,75 174,507 9 17 5033 223,361 11 47 4537 140,166 7 7 4626 167,772 8 18 5370

18 221 NURHAN DAŞ 11D 12 4 11,00 15 6 13,50 27 10 24,50 173,580 5 18 5111 262,556 6 11 2322 176,790 4 14 4594

19 453 CENGİZ KOÇHAN 11E 7 10 4,50 22 8 20,00 5 0 5,00 34 18 29,50 171,595 2 19 5304 258,480 2 13 2499 131,775 1 10 5106 131,420 5 63 9516

20 460 BARAN ÜNER 11B 15 10 12,50 14 12 11,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 29 26 22,50 171,295 2 20 5334 257,143 3 14 2560 184,084 1 7 4087

21 471 FATİH PÜGE 11A 13 14 9,50 12 8 10,00 3 6 1,50 4 13 0,75 32 41 21,75 169,007 10 21 5534 229,850 8 36 4108 115,245 14 18 6657 175,850 7 16 4662

22 465 BÜŞRA 11A 7 9 4,75 5 3 4,25 5 5 3,75 10 4 9,00 27 21 21,75 168,070 11 22 5615 160,165 20 78 9347 183,362 3 3 3120 156,989 11 27 6433

23 0 RAMAZAN TURUT 11C 14 11 11,25 10 7 8,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 26 20 21,00 166,602 3 23 5756 230,947 4 35 4034 109,226 4 28 7470 175,359 3 17 4691

24 0 EVİN MERYEM OKA Y 11B 13 13 9,75 14 9 11,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 29 27 22,25 164,420 3 24 6003 242,713 5 23 3308 104,148 3 41 8636 161,712 3 24 5944

25 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 13 13 9,75 16 13 12,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 29 21,75 163,865 6 25 6053 249,066 7 18 2931 164,889 6 21 5629

26 488 KIRAÇ 11D 9 16 5,00 20 10 17,50 1 1 0,75 2 3 1,25 32 30 24,50 162,950 7 26 6162 246,088 8 21 3118 113,186 2 22 6902 139,675 16 55 8476

27 481 HELİN OKÇU 11D 10 14 6,50 17 10 14,50 2 4 1,00 29 28 22,00 161,305 8 27 6335 237,499 10 28 3626 106,990 4 31 7901 151,733 8 31 7002

28 436 NAZAR ÇETİN 11E 10 13 6,75 17 8 15,00 1 1 0,75 28 22 22,50 160,555 3 28 6417 242,420 4 24 3321 104,775 2 37 8504 147,125 2 40 7518

29 199 YUNUS OĞUZ 11E 9 12 6,00 19 7 17,25 28 19 23,25 160,105 4 29 6472 251,479 3 17 2801 141,890 3 49 8159

30 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 11 14 7,50 16 10 13,50 0 9 -2,25 7 9 4,75 34 42 23,50 160,020 12 30 6480 238,126 6 27 3583 114,482 16 20 6720 138,066 16 58 8676

                                                1 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

KATILIMLAR

31 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 11 9 8,75 12 11 9,25 2 8 0,00 5 13 1,75 30 41 19,75 159,810 13 31 6504 219,850 12 49 4763 111,128 19 25 7168 161,085 10 25 5991

32 206 HELİN KONAK 11B 9 8 7,00 16 4 15,00 25 12 22,00 159,770 4 32 6508 244,165 4 22 3221 148,870 7 37 7300

33 0 SUZAN ÖZÇELİK 11D 9 12 6,00 18 12 15,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 26 21,50 158,435 9 33 6668 237,185 11 29 3640 103,657 6 42 8685 146,655 10 41 7604

34 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 10 14 6,50 17 12 14,00 1 0 1,00 28 26 21,50 158,095 5 34 6704 234,322 7 33 3831 106,363 1 32 8118 145,380 10 44 7711

35 194 YUNUS KAYA 11A 9 11 6,25 10 5 8,75 1 7 -0,75 9 8 7,00 29 31 21,25 157,650 14 35 6753 199,224 16 61 6268 139,246 8 8 4687 138,870 15 56 8527

36 459 ALİ ŞAHİN 11B 7 16 3,00 24 5 22,75 0 1 -0,25 31 22 25,50 157,422 6 36 6781 265,481 2 9 2200 119,362 16 79 11135

37 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 10 10 7,50 15 9 12,75 25 19 20,25 157,330 7 37 6791 233,361 8 34 3896 152,360 5 29 6896

38 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 6 11 3,25 16 5 14,75 2 9 -0,25 7 4 6,00 31 29 23,75 157,015 15 38 6830 216,402 13 51 5023 136,383 9 9 4831 121,107 22 77 10921

39 516 SELMA ASLAN 11B 12 17 7,75 16 9 13,75 0 4 -1,00 28 30 20,50 155,752 8 39 6961 241,459 6 25 3380 147,752 9 39 7451

40 319 NARİN ADSIZ 11E 10 16 6,00 18 12 15,00 28 28 21,00 155,560 5 40 6989 237,185 5 29 3640 141,890 3 49 8159

41 479 HAVVA TUNÇ 11D 10 16 6,00 17 7 15,25 1 5 -0,25 28 28 21,00 154,902 10 41 7061 238,773 9 26 3541 140,302 15 53 8351

42 514 ZEYNEP TEKİN 11B 10 11 7,25 13 4 12,00 23 15 19,25 154,762 9 42 7077 226,851 10 43 4303 150,615 6 33 7112

43 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN11D 11 16 7,00 15 15 11,25 1 2 0,50 27 33 18,75 154,520 11 43 7104 220,341 16 48 4735 103,500 7 43 8702 152,047 7 30 6984

44 476 GULE KIZMAZ 11C 11 10 8,50 10 11 7,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 154,467 4 44 7110 205,399 9 58 5814 105,402 6 35 8277 165,693 5 20 5551

45 130 EKREM BAŞAR* 11D 11 14 7,50 20 10 17,50 0 11 -2,75 31 35 22,25 154,137 12 45 7156 263,538 5 10 2274 134,889 17 60 9154

46 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 9 12 6,00 17 9 14,75 0 1 -0,25 26 22 20,50 153,892 5 46 7183 235,597 3 32 3748 140,302 9 53 8351

47 511 ŞİLAN BULCE 11D 10 15 6,25 16 10 13,50 26 25 19,75 153,582 13 47 7220 229,401 12 37 4142 143,635 12 46 7905

48 180 ARAT SİNGER 11B 10 16 6,00 17 13 13,75 27 29 19,75 153,035 10 48 7283 229,244 9 38 4147 141,890 12 49 8159

49 126 NARİN KESKİN 11C 11 13 7,75 15 15 11,25 1 6 -0,50 27 34 18,50 153,027 6 49 7284 225,576 6 44 4401 150,929 6 32 7069

50 499 REYZAN YILDIRIM 11A 12 18 7,50 10 11 7,25 3 10 0,50 5 14 1,50 30 53 16,75 152,220 16 50 7389 198,419 17 63 6342 113,030 18 23 6908 155,537 12 28 6585

51 214 AHMET IŞIK 11B 12 11 9,25 10 14 6,50 0 1 -0,25 22 26 15,50 151,460 11 51 7487 205,870 12 57 5789 164,575 2 22 5654

52 483 İSA ÖZDEMİR 11D 10 13 6,75 15 11 12,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 27 18,25 150,775 14 52 7561 224,949 15 45 4440 145,537 11 43 7689

53 480 HELEN YILDIHHAN 11C 10 10 7,50 14 9 11,75 0 4 -1,00 24 23 18,25 150,660 7 53 7575 227,008 5 42 4293 146,007 7 42 7664

54 212 MERVE ASLAN 11C 7 7 5,25 14 7 12,25 1 3 0,25 1 0 1,00 23 17 18,75 150,460 8 54 7599 214,479 8 53 5167 108,108 5 30 7735 138,243 10 57 8640

55 482 GÜNER SULTAN 11A 11 14 7,50 9 4 8,00 0 2 -0,50 5 15 1,25 25 35 16,25 148,472 17 55 7837 203,184 15 60 5980 104,461 22 40 8606 149,184 14 36 7271

56 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 7 13 3,75 18 8 16,00 25 21 19,75 148,107 15 56 7886 227,833 13 40 4242 126,185 18 69 10181

57 509 SÜLEYMAN METE 11D 10 20 5,00 13 17 8,75 4 7 2,25 1 6 -0,50 28 50 15,50 147,962 16 57 7903 190,499 19 67 6912 112,539 3 24 6974 149,204 9 35 7264

58 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 9 9 6,75 13 9 10,75 0 2 -0,50 22 20 17,00 147,807 9 58 7930 215,420 7 52 5098 143,949 8 45 7876

59 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 6 8 4,00 16 1 15,75 0 2 -0,50 22 11 19,25 147,430 18 59 7985 227,990 9 39 4232 127,930 20 68 9925

60 489 MELİKE EREN 11D 7 17 2,75 19 8 17,00 26 25 19,75 145,917 17 60 8204 227,206 14 41 4277 119,205 19 80 11151
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

KATILIMLAR

61 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 8 14 4,50 12 6 10,50 1 5 -0,25 5 9 2,75 26 34 17,50 145,730 19 61 8223 198,127 18 64 6360 115,736 12 14 6557 129,832 19 66 9718

62 0 YUSRA TURĞUT 11D 9 21 3,75 15 15 11,25 8 22 2,50 4 26 -2,50 36 84 15,00 144,012 18 62 8450 197,656 18 65 6394 101,578 8 45 9079 142,068 13 48 8118

63 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 9 19 4,25 16 11 13,25 0 1 -0,25 25 31 17,25 143,495 12 63 8508 213,852 11 54 5219 128,087 14 67 9907

64 223 ÖMER YILDIRIM 11E 5 5 3,75 16 10 13,50 21 15 17,25 143,057 6 64 8569 211,951 7 55 5378 126,185 7 69 10181

65 461 BEDİA ORAK 11C 10 10 7,50 4 15 0,25 4 7 2,25 18 32 10,00 142,542 10 65 8650 153,948 15 84 9840 115,715 2 16 6568 166,654 4 19 5460

66 186 SEHER ÇAKIR 11E 6 15 2,25 18 7 16,25 24 22 18,50 142,297 7 66 8674 218,951 6 50 4833 115,715 11 83 11659

67 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 8 11 5,25 10 9 7,75 2 10 -0,50 5 9 2,75 25 39 15,25 142,170 20 67 8694 185,891 19 70 7290 113,991 17 21 6759 133,479 17 61 9264

68 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 8 11 5,25 13 14 9,50 21 25 14,75 141,292 13 68 8800 197,009 13 66 6441 136,655 13 59 8795

69 500 RIDVAN  *HİN 11B 9 11 6,25 11 18 6,50 20 29 12,75 139,442 14 69 9069 184,930 14 72 7358 143,635 11 46 7905

70 0 ZERİFE KALKAN 11E 8 21 2,75 15 10 12,50 1 1 0,75 24 32 16,00 138,665 8 70 9172 198,618 8 62 6315 104,775 2 37 8504 119,205 10 80 11151

71 196 GÜLSM  ORH N 11B 10 12 7,00 6 11 3,25 16 23 10,25 136,035 15 71 9520 169,517 16 77 8603 148,870 7 37 7300

72 492 YUSUF ASLAN 11C 7 15 3,25 10 10 7,50 2 2 1,50 19 27 12,25 135,807 11 72 9553 170,343 13 76 8534 110,480 3 26 7252 132,225 11 62 9429

73 222 BÜŞRA IŞIK 11C 6 12 3,00 11 6 9,50 1 1 0,75 18 19 13,25 135,307 12 73 9617 181,304 12 74 7666 105,245 7 36 8286 125,715 13 73 10357

74 473 FETULLAH SİNCAR 11C 7 13 3,75 13 12 10,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 21 31 13,25 134,762 13 74 9700 189,715 10 68 6978 126,185 12 69 10181

75 187 DELAL KARDAŞ 11B 7 14 3,50 12 10 9,50 19 24 13,00 133,925 16 75 9799 184,794 15 73 7374 124,440 15 74 10503

76 342 BİLAL EKİNCİ 11D 9 21 3,75 9 21 3,75 6 15 2,25 24 57 9,75 133,825 19 76 9810 150,009 20 86 10084 115,715 1 16 6568 140,479 14 52 8330

77 383 ÖZGÜR ORAK 11E 9 18 4,50 10 11 7,25 19 29 11,75 133,590 9 77 9836 177,479 10 75 7972 131,420 5 63 9516

78 191 N* ANUR  YAVUZ 11A 8 18 3,50 7 7 5,25 2 4 1,00 3 7 1,25 20 36 11,00 133,052 21 78 9916 157,793 21 80 9539 114,931 15 19 6690 130,793 18 65 9638

79 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 7 12 4,00 12 11 9,25 0 4 -1,00 19 27 12,25 130,875 14 79 10204 186,695 11 69 7234 121,577 14 76 10876

80 190 HASAN YALÇIN 11E 4 10 1,50 15 13 11,75 19 23 13,25 130,050 10 80 10303 185,128 9 71 7341 110,480 12 84 12256

81 205 HASAN BARLAK 11A 6 11 3,25 9 15 5,25 1 2 0,50 2 4 1,00 18 32 10,00 129,062 22 81 10415 156,048 22 81 9674 109,853 20 27 7381 125,872 21 72 10338

82 217 EVİN İLGEN 11A 4 8 2,00 4 0 4,00 2 6 0,50 7 13 3,75 17 27 10,25 128,012 23 82 10533 139,382 23 91 10886 127,324 10 11 5402 117,147 23 82 11506

83 454 EDANUR KAYA 11E 8 19 3,25 9 15 5,25 17 34 8,50 124,287 11 83 11012 156,048 11 81 9674 122,695 8 75 10723

84 208 ENES BAĞCI 11E 8 20 3,00 9 21 3,75 17 41 6,75 120,205 12 84 11563 144,774 12 87 10466 120,950 9 78 10949

85 226 HAMZA CENGİZ 11C 6 18 1,50 9 11 6,25 15 29 7,75 118,940 15 85 11736 150,186 16 85 10073 110,480 15 84 12256

86 462 BERAT ASLAN 11B 5 16 1,00 12 16 8,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 17 40 7,00 113,820 17 86 12280 157,814 17 79 9537 102,225 17 87 13178

87 184 MULAYİM YILMAZ 11C 6 24 0,00 11 19 6,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 19 53 5,75 113,600 16 87 12309 139,716 18 90 10863 97,461 9 46 9375 106,363 16 86 12809

88 0 NURULLAH YILMAZ 11C 5 18 0,50 10 15 6,25 0 1 -0,25 15 34 6,50 113,567 17 88 12315 143,206 17 88 10575 101,912 17 88 13196

89 556 ELİF KESKİN 11D 4 15 0,25 18 8 16,00 22 23 16,25 203,403 17 59 5959 101,755 20 89 13214

90 469 ELİF NARİN 11C 3 13 -0,25 11 8 9,00 14 21 8,75 155,442 14 83 9724 98,265 18 91 13870

                                                3 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

KATILIMLAR

91 457 AHMET ASLAN KC 11B 4 15 0,25 10 18 5,50 1 0 1,00 15 33 6,75 136,697 19 92 11056 106,363 1 32 8118 101,755 18 89 13214

92 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 4 20 -1,00 12 18 7,50 0 4 -1,00 16 42 5,50 140,678 18 89 10783 93,030 19 92 14263

93 494 FURKAN KORKUT 11D 2 18 -2,50 12 15 8,25 2 17 -2,25 16 50 3,50 134,972 21 93 11168 68,266 21 93 15226
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 320 YUSUF BATOM 11A 16 3 15,25 5 3 4,25 18 12 15,00 39 18 34,50 220,715 1 1 2274 206,455 14 56 5747 224,970 1 1 2271 233,455 1 2 1709

2 507 SERANUR ÖNAL 11A 13 5 11,75 7 1 6,75 5 4 4,00 10 11 7,25 35 21 29,75 199,465 2 3 3339 224,908 10 46 4448 173,989 4 4 3392 207,437 2 3 2748

3 484 NİMET ATILĞAN 11A 11 5 9,75 14 0 14,00 5 4 4,00 6 7 4,25 36 16 32,00 198,340 3 4 3398 257,007 2 15 2564 154,930 5 5 3999 193,477 3 5 3506

4 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 6 11 3,25 21 6 19,50 5 3 4,25 11 6 9,50 43 26 36,50 196,110 4 5 3516 246,579 5 20 3090 190,029 2 2 2948 149,695 13 34 7220

5 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 11 12 8,00 14 5 12,75 6 1 5,75 2 3 1,25 33 21 27,75 189,235 5 8 3952 236,851 7 31 3660 148,086 6 6 4285 192,380 4 6 3567

6 466 BÜŞRA ÖNER 11A 12 6 10,50 15 5 13,75 2 2 1,50 3 13 -0,25 32 26 25,50 178,342 6 12 4724 260,654 1 12 2404 108,892 21 29 7499 182,830 5 9 4172

7 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 14 10 11,50 13 4 12,00 2 9 -0,25 6 13 2,75 35 36 26,00 178,230 7 13 4734 256,516 3 16 2583 115,736 12 14 6557 178,692 6 12 4467

8 980 ABDULSAMET METE 11A 13 16 9,00 15 6 13,50 5 4 4,00 33 26 26,50 174,960 8 16 4995 248,596 4 19 2965 125,422 11 12 5574 162,830 9 23 5821

9 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 10 13 6,75 14 8 12,00 4 3 3,25 4 5 2,75 32 29 24,75 174,507 9 17 5033 223,361 11 47 4537 140,166 7 7 4626 167,772 8 18 5370

10 471 FATİH PÜGE 11A 13 14 9,50 12 8 10,00 3 6 1,50 4 13 0,75 32 41 21,75 169,007 10 21 5534 229,850 8 36 4108 115,245 14 18 6657 175,850 7 16 4662

11 465 BÜŞRA 11A 7 9 4,75 5 3 4,25 5 5 3,75 10 4 9,00 27 21 21,75 168,070 11 22 5615 160,165 20 78 9347 183,362 3 3 3120 156,989 11 27 6433

12 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 11 14 7,50 16 10 13,50 0 9 -2,25 7 9 4,75 34 42 23,50 160,020 12 30 6480 238,126 6 27 3583 114,482 16 20 6720 138,066 16 58 8676

13 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 11 9 8,75 12 11 9,25 2 8 0,00 5 13 1,75 30 41 19,75 159,810 13 31 6504 219,850 12 49 4763 111,128 19 25 7168 161,085 10 25 5991

14 194 YUNUS KAYA 11A 9 11 6,25 10 5 8,75 1 7 -0,75 9 8 7,00 29 31 21,25 157,650 14 35 6753 199,224 16 61 6268 139,246 8 8 4687 138,870 15 56 8527

15 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 6 11 3,25 16 5 14,75 2 9 -0,25 7 4 6,00 31 29 23,75 157,015 15 38 6830 216,402 13 51 5023 136,383 9 9 4831 121,107 22 77 10921

16 499 REYZAN YILDIRIM 11A 12 18 7,50 10 11 7,25 3 10 0,50 5 14 1,50 30 53 16,75 152,220 16 50 7389 198,419 17 63 6342 113,030 18 23 6908 155,537 12 28 6585

17 482 GÜNER SULTAN 11A 11 14 7,50 9 4 8,00 0 2 -0,50 5 15 1,25 25 35 16,25 148,472 17 55 7837 203,184 15 60 5980 104,461 22 40 8606 149,184 14 36 7271

18 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 6 8 4,00 16 1 15,75 0 2 -0,50 22 11 19,25 147,430 18 59 7985 227,990 9 39 4232 127,930 20 68 9925

19 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 8 14 4,50 12 6 10,50 1 5 -0,25 5 9 2,75 26 34 17,50 145,730 19 61 8223 198,127 18 64 6360 115,736 12 14 6557 129,832 19 66 9718

20 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 8 11 5,25 10 9 7,75 2 10 -0,50 5 9 2,75 25 39 15,25 142,170 20 67 8694 185,891 19 70 7290 113,991 17 21 6759 133,479 17 61 9264

21 191 N* ANUR  YAVUZ 11A 8 18 3,50 7 7 5,25 2 4 1,00 3 7 1,25 20 36 11,00 133,052 21 78 9916 157,793 21 80 9539 114,931 15 19 6690 130,793 18 65 9638

22 205 HASAN BARLAK 11A 6 11 3,25 9 15 5,25 1 2 0,50 2 4 1,00 18 32 10,00 129,062 22 81 10415 156,048 22 81 9674 109,853 20 27 7381 125,872 21 72 10338

23 217 EVİN İLGEN 11A 4 8 2,00 4 0 4,00 2 6 0,50 7 13 3,75 17 27 10,25 128,012 23 82 10533 139,382 23 91 10886 127,324 10 11 5402 117,147 23 82 11506



11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 350 MUSTAFA MİRAC KESKİN 11B 11 9 8,75 22 8 20,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 34 22 28,50 175,525 1 15 4945 288,145 1 6 1372 157,909 4 26 6318

2 460 BARAN ÜNER 11B 15 10 12,50 14 12 11,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 29 26 22,50 171,295 2 20 5334 257,143 3 14 2560 184,084 1 7 4087

3 0 EVİN MERYEM OKA Y 11B 13 13 9,75 14 9 11,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 29 27 22,25 164,420 3 24 6003 242,713 5 23 3308 104,148 3 41 8636 161,712 3 24 5944

4 206 HELİN KONAK 11B 9 8 7,00 16 4 15,00 25 12 22,00 159,770 4 32 6508 244,165 4 22 3221 148,870 7 37 7300

5 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 10 14 6,50 17 12 14,00 1 0 1,00 28 26 21,50 158,095 5 34 6704 234,322 7 33 3831 106,363 1 32 8118 145,380 10 44 7711

6 459 ALİ ŞAHİN 11B 7 16 3,00 24 5 22,75 0 1 -0,25 31 22 25,50 157,422 6 36 6781 265,481 2 9 2200 119,362 16 79 11135

7 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 10 10 7,50 15 9 12,75 25 19 20,25 157,330 7 37 6791 233,361 8 34 3896 152,360 5 29 6896

8 516 SELMA ASLAN 11B 12 17 7,75 16 9 13,75 0 4 -1,00 28 30 20,50 155,752 8 39 6961 241,459 6 25 3380 147,752 9 39 7451

9 514 ZEYNEP TEKİN 11B 10 11 7,25 13 4 12,00 23 15 19,25 154,762 9 42 7077 226,851 10 43 4303 150,615 6 33 7112

10 180 ARAT SİNGER 11B 10 16 6,00 17 13 13,75 27 29 19,75 153,035 10 48 7283 229,244 9 38 4147 141,890 12 49 8159

11 214 AHMET IŞIK 11B 12 11 9,25 10 14 6,50 0 1 -0,25 22 26 15,50 151,460 11 51 7487 205,870 12 57 5789 164,575 2 22 5654

12 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 9 19 4,25 16 11 13,25 0 1 -0,25 25 31 17,25 143,495 12 63 8508 213,852 11 54 5219 128,087 14 67 9907

13 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 8 11 5,25 13 14 9,50 21 25 14,75 141,292 13 68 8800 197,009 13 66 6441 136,655 13 59 8795

14 500 RIDVAN  *HİN 11B 9 11 6,25 11 18 6,50 20 29 12,75 139,442 14 69 9069 184,930 14 72 7358 143,635 11 46 7905

15 196 GÜLSM  ORH N 11B 10 12 7,00 6 11 3,25 16 23 10,25 136,035 15 71 9520 169,517 16 77 8603 148,870 7 37 7300

16 187 DELAL KARDAŞ 11B 7 14 3,50 12 10 9,50 19 24 13,00 133,925 16 75 9799 184,794 15 73 7374 124,440 15 74 10503

17 462 BERAT ASLAN 11B 5 16 1,00 12 16 8,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 17 40 7,00 113,820 17 86 12280 157,814 17 79 9537 102,225 17 87 13178

18 457 AHMET ASLAN KC 11B 4 15 0,25 10 18 5,50 1 0 1,00 15 33 6,75 136,697 19 92 11056 106,363 1 32 8118 101,755 18 89 13214

19 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 4 20 -1,00 12 18 7,50 0 4 -1,00 16 42 5,50 140,678 18 89 10783 93,030 19 92 14263
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 493 NAİME SOYORAL 11C 13 7 11,25 16 8 14,00 3 0 3,00 32 15 28,25 189,592 1 7 3928 267,477 2 7 2103 120,950 1 13 5951 197,594 1 4 3273

2 470 ESRA KAVAK 11C 14 10 11,50 20 7 18,25 1 2 0,50 35 19 30,25 187,605 2 9 4056 296,222 1 4 1091 103,500 8 43 8702 183,457 2 8 4140

3 0 RAMAZAN TURUT 11C 14 11 11,25 10 7 8,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 26 20 21,00 166,602 3 23 5756 230,947 4 35 4034 109,226 4 28 7470 175,359 3 17 4691

4 476 GULE KIZMAZ 11C 11 10 8,50 10 11 7,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 154,467 4 44 7110 205,399 9 58 5814 105,402 6 35 8277 165,693 5 20 5551

5 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 9 12 6,00 17 9 14,75 0 1 -0,25 26 22 20,50 153,892 5 46 7183 235,597 3 32 3748 140,302 9 53 8351

6 126 NARİN KESKİN 11C 11 13 7,75 15 15 11,25 1 6 -0,50 27 34 18,50 153,027 6 49 7284 225,576 6 44 4401 150,929 6 32 7069

7 480 HELEN YILDIHHAN 11C 10 10 7,50 14 9 11,75 0 4 -1,00 24 23 18,25 150,660 7 53 7575 227,008 5 42 4293 146,007 7 42 7664

8 212 MERVE ASLAN 11C 7 7 5,25 14 7 12,25 1 3 0,25 1 0 1,00 23 17 18,75 150,460 8 54 7599 214,479 8 53 5167 108,108 5 30 7735 138,243 10 57 8640

9 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 9 9 6,75 13 9 10,75 0 2 -0,50 22 20 17,00 147,807 9 58 7930 215,420 7 52 5098 143,949 8 45 7876

10 461 BEDİA ORAK 11C 10 10 7,50 4 15 0,25 4 7 2,25 18 32 10,00 142,542 10 65 8650 153,948 15 84 9840 115,715 2 16 6568 166,654 4 19 5460

11 492 YUSUF ASLAN 11C 7 15 3,25 10 10 7,50 2 2 1,50 19 27 12,25 135,807 11 72 9553 170,343 13 76 8534 110,480 3 26 7252 132,225 11 62 9429

12 222 BÜŞRA IŞIK 11C 6 12 3,00 11 6 9,50 1 1 0,75 18 19 13,25 135,307 12 73 9617 181,304 12 74 7666 105,245 7 36 8286 125,715 13 73 10357

13 473 FETULLAH SİNCAR 11C 7 13 3,75 13 12 10,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 21 31 13,25 134,762 13 74 9700 189,715 10 68 6978 126,185 12 69 10181

14 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 7 12 4,00 12 11 9,25 0 4 -1,00 19 27 12,25 130,875 14 79 10204 186,695 11 69 7234 121,577 14 76 10876

15 226 HAMZA CENGİZ 11C 6 18 1,50 9 11 6,25 15 29 7,75 118,940 15 85 11736 150,186 16 85 10073 110,480 15 84 12256

16 184 MULAYİM YILMAZ 11C 6 24 0,00 11 19 6,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 19 53 5,75 113,600 16 87 12309 139,716 18 90 10863 97,461 9 46 9375 106,363 16 86 12809

17 0 NURULLAH YILMAZ 11C 5 18 0,50 10 15 6,25 0 1 -0,25 15 34 6,50 113,567 17 88 12315 143,206 17 88 10575 101,912 17 88 13196

18 469 ELİF NARİN 11C 3 13 -0,25 11 8 9,00 14 21 8,75 155,442 14 83 9724 98,265 18 91 13870
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 0 BEHİYE ÇELİK 11D 21 4 20,00 19 7 17,25 40 11 37,25 219,045 1 2 2343 349,199 1 1 225 239,610 1 1 1526

2 477 HASAN ŞAHİN 11D 14 10 11,50 23 6 21,50 1 0 1,00 38 16 34,00 194,295 2 6 3632 316,870 2 2 634 106,363 5 32 8118 180,280 3 11 4350

3 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 14 12 11,00 22 7 20,25 36 19 31,25 187,215 3 10 4092 305,438 3 3 851 176,790 4 14 4594

4 70 MUSTAFA ALTUN 11D 15 12 12,00 20 10 17,50 0 1 -0,25 35 23 29,25 184,707 4 11 4278 294,948 4 5 1128 182,182 2 10 4218

5 221 NURHAN DAŞ 11D 12 4 11,00 15 6 13,50 27 10 24,50 173,580 5 18 5111 262,556 6 11 2322 176,790 4 14 4594

6 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 13 13 9,75 16 13 12,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 29 21,75 163,865 6 25 6053 249,066 7 18 2931 164,889 6 21 5629

7 488 KIRAÇ 11D 9 16 5,00 20 10 17,50 1 1 0,75 2 3 1,25 32 30 24,50 162,950 7 26 6162 246,088 8 21 3118 113,186 2 22 6902 139,675 16 55 8476

8 481 HELİN OKÇU 11D 10 14 6,50 17 10 14,50 2 4 1,00 29 28 22,00 161,305 8 27 6335 237,499 10 28 3626 106,990 4 31 7901 151,733 8 31 7002

9 0 SUZAN ÖZÇELİK 11D 9 12 6,00 18 12 15,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 26 21,50 158,435 9 33 6668 237,185 11 29 3640 103,657 6 42 8685 146,655 10 41 7604

10 479 HAVVA TUNÇ 11D 10 16 6,00 17 7 15,25 1 5 -0,25 28 28 21,00 154,902 10 41 7061 238,773 9 26 3541 140,302 15 53 8351

11 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN11D 11 16 7,00 15 15 11,25 1 2 0,50 27 33 18,75 154,520 11 43 7104 220,341 16 48 4735 103,500 7 43 8702 152,047 7 30 6984

12 130 EKREM BAŞAR* 11D 11 14 7,50 20 10 17,50 0 11 -2,75 31 35 22,25 154,137 12 45 7156 263,538 5 10 2274 134,889 17 60 9154

13 511 ŞİLAN BULCE 11D 10 15 6,25 16 10 13,50 26 25 19,75 153,582 13 47 7220 229,401 12 37 4142 143,635 12 46 7905

14 483 İSA ÖZDEMİR 11D 10 13 6,75 15 11 12,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 27 18,25 150,775 14 52 7561 224,949 15 45 4440 145,537 11 43 7689

15 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 7 13 3,75 18 8 16,00 25 21 19,75 148,107 15 56 7886 227,833 13 40 4242 126,185 18 69 10181

16 509 SÜLEYMAN METE 11D 10 20 5,00 13 17 8,75 4 7 2,25 1 6 -0,50 28 50 15,50 147,962 16 57 7903 190,499 19 67 6912 112,539 3 24 6974 149,204 9 35 7264

17 489 MELİKE EREN 11D 7 17 2,75 19 8 17,00 26 25 19,75 145,917 17 60 8204 227,206 14 41 4277 119,205 19 80 11151

18 0 YUSRA TURĞUT 11D 9 21 3,75 15 15 11,25 8 22 2,50 4 26 -2,50 36 84 15,00 144,012 18 62 8450 197,656 18 65 6394 101,578 8 45 9079 142,068 13 48 8118

19 342 BİLAL EKİNCİ 11D 9 21 3,75 9 21 3,75 6 15 2,25 24 57 9,75 133,825 19 76 9810 150,009 20 86 10084 115,715 1 16 6568 140,479 14 52 8330

20 556 ELİF KESKİN 11D 4 15 0,25 18 8 16,00 22 23 16,25 203,403 17 59 5959 101,755 20 89 13214

21 494 FURKAN KORKUT 11D 2 18 -2,50 12 15 8,25 2 17 -2,25 16 50 3,50 134,972 21 93 11168 68,266 21 93 15226
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11E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF 93 93 4036 15357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 12,3 5,68 10,9 9,3 8,56 6,3 8,1 4,23 8,2 9,1 5,98 34,2 38,8 24,45 170,430 197,780 176,910 158,540

Okul Ortalaması 9,4 12,8 6,16 14,0 9,7 11,62 1,8 4,7 0,63 3,5 5,6 2,06 28,7 32,8 20,47 155,730 216,020 121,390 145,420

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 472 FATMA ULUÇ 11E 13 7 11,25 16 9 13,75 1 1 0,75 30 17 25,75 176,975 1 14 4831 265,889 1 8 2173 104,775 2 37 8504 178,535 1 13 4477

2 453 CENGİZ KOÇHAN 11E 7 10 4,50 22 8 20,00 5 0 5,00 34 18 29,50 171,595 2 19 5304 258,480 2 13 2499 131,775 1 10 5106 131,420 5 63 9516

3 436 NAZAR ÇETİN 11E 10 13 6,75 17 8 15,00 1 1 0,75 28 22 22,50 160,555 3 28 6417 242,420 4 24 3321 104,775 2 37 8504 147,125 2 40 7518

4 199 YUNUS OĞUZ 11E 9 12 6,00 19 7 17,25 28 19 23,25 160,105 4 29 6472 251,479 3 17 2801 141,890 3 49 8159

5 319 NARİN ADSIZ 11E 10 16 6,00 18 12 15,00 28 28 21,00 155,560 5 40 6989 237,185 5 29 3640 141,890 3 49 8159

6 223 ÖMER YILDIRIM 11E 5 5 3,75 16 10 13,50 21 15 17,25 143,057 6 64 8569 211,951 7 55 5378 126,185 7 69 10181

7 186 SEHER ÇAKIR 11E 6 15 2,25 18 7 16,25 24 22 18,50 142,297 7 66 8674 218,951 6 50 4833 115,715 11 83 11659

8 0 ZERİFE KALKAN 11E 8 21 2,75 15 10 12,50 1 1 0,75 24 32 16,00 138,665 8 70 9172 198,618 8 62 6315 104,775 2 37 8504 119,205 10 80 11151

9 383 ÖZGÜR ORAK 11E 9 18 4,50 10 11 7,25 19 29 11,75 133,590 9 77 9836 177,479 10 75 7972 131,420 5 63 9516

10 190 HASAN YALÇIN 11E 4 10 1,50 15 13 11,75 19 23 13,25 130,050 10 80 10303 185,128 9 71 7341 110,480 12 84 12256

11 454 EDANUR KAYA 11E 8 19 3,25 9 15 5,25 17 34 8,50 124,287 11 83 11012 156,048 11 81 9674 122,695 8 75 10723

12 208 ENES BAĞCI 11E 8 20 3,00 9 21 3,75 17 41 6,75 120,205 12 84 11563 144,774 12 87 10466 120,950 9 78 10949

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

174,960 32,53
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  980
ABDULSAMET METE 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 16 1546 4995 % 32,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cbbBbCBdaDBaDCbbacAb caDDAebBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bcEeECCCdA  A A     EDE BBAdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız a b      a           D dD DED 

S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 0 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

160,020 42,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  464
BİLAL BIÇAKÇI 120 34 42 44 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 30 30 1947 6480 % 42,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADeeD eACDa edAC cAbecaDc b Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bE AdC CAA aADAaceeAbDE BBAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 9 21 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız   bd e dc   d   a  c    b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız e  D    accE   E ba CDDd d  aD

S D Y B%

Türkçe 30 11 14 37

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 9 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 4 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

168,070 36,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  465
BÜŞRA 120 27 21 72 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 22 22 1715 5615 % 36,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız     c  c  e  aAC e ECcCbD b Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız                      ac cBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız c   e  B E Dd  eB       E    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız a A   a DB E   EB   CD C  aE b

S D Y B%

Türkçe 30 7 9 23

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 4 3 27

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 1 0 100

Kimya 10 3 0 30

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 2 0 67

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

178,342 30,76
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  466
BÜŞRA ÖNER 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 12 1469 4724 % 30,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BbeD  D B C   D eC  dcCB DD De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AAC EcEC C   aAa   C BdaEE BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BB e            e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız baa    e   e E   ad eDaae bd E

S D Y B%

Türkçe 30 12 6 40

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 2 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 2 0

Biyoloji 10 2 6 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

147,430 52,00
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  467
BÜŞRA ŞİMŞEK 120 22 11 87 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 59 59 2306 7985 % 52,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BabDca       C CbC   b c D  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 0 5 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 1 13 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız   C EA C C    A   aC BEDEEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız                      e  a     

S D Y B%

Türkçe 30 6 8 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 0 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

174,507 32,77
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  455
ELİF ŞİMŞEK 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 17 17 1558 5033 % 32,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız dec c BcC e DCbC cdEdcaD AD Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız  d AEC C ACeAaA  acA  aaBBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız DebB d BE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız               e B    DDCc  dce

S D Y B%

Türkçe 30 10 13 33

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 4 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 3 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 1 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

128,012 68,59
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  217
EVİN İLGEN 120 17 27 76 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 82 82 2825 10533 % 68,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız       cc       C  dbCcd D c Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 4 0 26 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız                          BABE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  e   e B      a         E  ded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız De   ebeDa E  aEB  cCeeC dc ea

S D Y B%

Türkçe 30 4 8 13

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 2 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 6 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

169,007 36,04
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  471
FATİH PÜGE 120 32 41 47 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 21 21 1690 5534 % 36,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  D  edeAC*abDCACBDAEecaDbbedaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CE AdCbCdA   aA     Eeb eBdBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız        Bac  B   B     c   d cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız a  ebab DB Eaebdab a  D b     

S D Y B%

Türkçe 30 13 14 43

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 1 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 1 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 1 0 100

Kimya 10 1 7 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 1 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

178,230 30,83
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  474
FİRDEVS KIRAÇ 120 35 36 49 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 13 1471 4734 % 30,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeADA b B Cca ebcCBc E eCDDADe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  A   AE aCB  aA b    BbDEEDBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız dd  d    Bb   B        dc c dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız DB  eebab E da ebEa aDebD     

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 3 1 75

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 1 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 2 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 1 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 4 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 1 50

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33

Biyoloji 10 2 3 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

148,472 51,03
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  482
GÜNER SULTAN 120 25 35 60 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 55 55 2274 7837 % 51,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  DAc dBb DBacCACaD cbcabD beBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C EbEb C c  A            BAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız        d c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız a b C   Dccbec  Bed Ceaae eEb 

S D Y B%

Türkçe 30 11 14 37

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

129,062 67,82
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  205
HASAN BARLAK 120 18 32 70 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 81 81 2802 10415 % 67,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Be  e e  ba    dAC e EdcCDe e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız d CdceEddCcA  Abba e  dDbEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız        c  E             b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız  ee    D     d        aD      

S D Y B%

Türkçe 30 6 11 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

196,110 22,90
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  478
HAVA ŞİMŞEK 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 5 1097 3516 % 22,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız bab*    Ca   C C DcbdebD    Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CaEAECCC ACBADABbCeAbDb BBAdE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız D      B E     e       aE   Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız  e     eDa E   EB Ec DDbD DEDe

S D Y B%

Türkçe 30 6 11 20

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 8 2 80

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 3 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 1 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 2 0 67

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 2 60

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

145,730 53,55
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  508
HÜSEYİN TURGUT 120 26 34 60 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 61 61 2357 8223 % 53,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Bc Dc   ecC   cbAbBbdEbcaDD ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AAb EbE  C   aA    C ebD EcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  d     c      B    ce        b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız DB    ba  d ca e E   bCeD  e  

S D Y B%

Türkçe 30 8 14 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Biyoloji 10 2 3 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

189,235 25,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  486
MAHMUT SOLMAZ 120 33 21 66 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 8 1223 3952 % 25,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eD Bb e aDe ca C cAEbcbDDcD BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C EAdCaCAA          EDaaaBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 1 23 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız         EE  BE B e    D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız      e  ca   B E              

S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 1 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 0 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 1 50

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 2 0 20

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 1 0 100

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

159,810 42,35
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  487
MEHMET KAÇMAZ 120 30 41 49 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 31 31 1955 6504 % 42,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ee  D e CD  b AC ceECcCDe D Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CdEedC C   eAabc acAdcE BBABE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  eb  e  b  D  e   d   e   C  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız a ecba c   E eD Baa  Dabc b D 

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 2 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 2 0 67

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

133,052 64,57
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  191
N* ANUR  YAVUZ 120 20 36 64 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 78 78 2709 9916 % 64,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Bab c cCecCa aadbCeadE cdDDbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız                aAceCeabD EeBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   DebBcd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız      e               abDcacdDE

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 2 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

198,340 22,13
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  484
NİMET ATILĞAN 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 4 1062 3398 % 22,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  Dc D BAaD a CbC D E c DD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 0 16 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C    C C A          EDEBBBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız D        E   E e e     a d  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız a    b  bc E      EaCD    aEDa

S D Y B%

Türkçe 30 11 5 37

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 0 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 4 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 2 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 2 40

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

152,220 48,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  499
REYZAN YILDIRIM 120 30 53 37 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 50 50 2174 7389 % 48,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeDbBDCeAeDabcCACaDAcacabebeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dcaE d  CCcACeAaAac      EeaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  a  Addbc   a d   B     bC ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız  d dADba   bEE  c B  ee cdcbac

S D Y B%

Türkçe 30 12 18 40

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 4 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 3 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33

Biyoloji 10 0 8 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

199,465 21,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  507
SERANUR ÖNAL 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 1038 3339 % 21,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Ba DA c BA D   C C cAE eCDDb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 7 1 22 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız                     B  DEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BB c     Ba   B   Be      b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız Dc cA  Dd Ea E BbdB  D aaCcAac

S D Y B%

Türkçe 30 13 5 43

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 4 17

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 2 1 13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 3 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 1 0 100

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33

Biyoloji 10 3 5 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

157,015 44,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  116
ŞEVVAL ŞİMŞEK 120 31 29 60 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 38 38 2036 6830 % 44,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Bbbae   eA   e   Ca  Eee Db Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dA  EAEe C  d ADA  eaBEDEE BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BdDe  dc ab  c     d    c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız c      bc E       B   CDD De E

S D Y B%

Türkçe 30 6 11 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 4 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Biyoloji 10 5 1 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

157,650 43,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  194
YUNUS KAYA 120 29 31 60 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 35 35 2020 6753 % 43,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDcbbBc cA  BaDC  acAb c D d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız   bd Ad   B   AD a C  dD E BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  d  c dc ab   B c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız c  ec C   d  a  a   DDCDaCDcDE

S D Y B%

Türkçe 30 9 11 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 3 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 3 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

220,715 14,81
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  320
YUSUF BATOM 120 39 18 63 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 657 2274 % 14,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BD D  b cA  B  C Cd AECBCDDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız eBe      B              D EeC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız DabeceCeEdEDEEeaaEBaDDCDaCDADE

S D Y B%

Türkçe 30 16 3 53

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 2 0 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 3 0 75

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 3 17

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 2 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 2 1 67

Biyoloji 10 9 1 90

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

142,170 56,61
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  182
ZEKERİYA ERTEKİN 120 25 39 56 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 67 67 2450 8694 % 56,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BbADABe Bea c aa    Ac  Cae b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız d Cc AE bdc   ADAa e c   EcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  a  b dbc   a d   B     bC ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız  d dADba   bEE  c B  e ec     

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 3 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33

Biyoloji 10 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 89,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  457
AHMET ASLAN KC 120 15 33 72 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 89 89 3583 13747 % 89,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eb  e  bCD bbbbbBbbb   a  c Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bdEAEdaCdACeAaAaeeceEaa aBddc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız                        C      

S D Y B%

Türkçe 30 4 15 13

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

151,460 48,75
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  214
AHMET IŞIK 120 22 26 72 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 51 51 2200 7487 % 48,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BacedeDeBACDe e AC D Eec D  cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eAedbcbCeCcb eAadBeC   c E BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız  d                            

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

157,422 44,16
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  459
ALİ ŞAHİN 120 31 22 67 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 36 2026 6781 % 44,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız baeeD cdC eCcCeCa eb c bc b BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEAECCCAA dADAaDeBAdaEBBBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız e                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 16 23

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

153,035 47,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  180
ARAT SİNGER 120 27 29 64 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 48 48 2147 7283 % 47,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BecaAcD ddbDeCaCA ae EbcdDe Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAbEEAEaCCBbaeAaABabaebDEEDBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

171,295 34,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  460
BARAN ÜNER 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 20 1639 5334 % 34,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDAdc e CDeCD AdabAECBaD bDCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız Cd  ECaCdAdeAD BDCebdDa aBAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  ec                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız      a   a                    

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

113,820 79,96
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  462
BERAT ASLAN 120 17 40 63 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 86 86 3175 12280 % 79,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Baeb ae  cbDBCcb  abeEec be   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAbdEAEdaCceaeADA ae BcaaccBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız            c  c          d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız  a      b            e e d    

S D Y B%

Türkçe 30 5 16 17

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

143,495 55,40
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  133
CELAL ÇİFTÇİ 120 25 31 64 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 63 63 2415 8508 % 55,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız bDAeDbaAa eCeCdeBcbddcCbb edBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CdEAEdbCeA  AaA aCcAbDEaeBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız                    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 19 30

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 3 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

133,925 63,81
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  187
DELAL KARDAŞ 120 19 24 77 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 75 75 2681 9799 % 63,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız baABc e C a edAdcD E  aaa D cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız e  bECaCA beA  B ecAbD  aBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 14 23

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

164,420 39,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  0
EVİN MERYEM OKA Y 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 24 1815 6003 % 39,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeD dc e CDdCDdAdaaAbCaaDDA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAC    C d AdeADbBD aaEDEEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız c               aa c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız                        DcC    

S D Y B%

Türkçe 30 13 13 43

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

136,035 61,99
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  196
GÜLSM  ORH N 120 16 23 81 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 71 71 2621 9520 % 61,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eeccDC *aDe   AC D ECcaD  Dbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız e           eDbB  cbdacaaBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 12 33

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 89,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  204
HASAN SAMET GÜNDÜZ 120 16 42 62 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 89 89 3583 13747 % 89,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeADA b aca a babdaccc ceba ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACcdeEabacAdeAacBeaaBEDcEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız  ca    a         d            

S D Y B%

Türkçe 30 4 20 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

159,770 42,38
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  206
HELİN KONAK 120 25 12 83 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 1957 6508 % 42,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız   AeD  ba d aCcC DAE c b    BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C Eb C CAA  A dB C AEDa  BABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 8 30

HİKÂYE 4 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 0 25

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 1 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

175,525 32,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  350
MUSTAFA MİRAC KESKİN 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 15 1532 4945 % 32,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDcDAeD eba dbbCAC a E   D  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEbECCCBACeADABeeBcEDEEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  c e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız          e           aaD      

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

139,442 59,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  500
RIDVAN  *HİN 120 20 29 71 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 69 69 2532 9069 % 59,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız b AB  c   aCeCACa bceceD   bBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CadebabedACBAabaaec dDaaBBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 11 30

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 6 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

158,095 43,65
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  503
ROZERİN GÜMÜŞ 120 28 26 66 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 34 34 2008 6704 % 43,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDeDAac ebCeeCaC Cd dcCc D  be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAbEEeEbaCBACBAaba eBeEDEEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız                        D      

S D Y B%

Türkçe 30 10 14 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

141,292 57,30
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  505
SAMET GÜNAYDIN 120 21 25 74 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 68 68 2471 8800 % 57,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDc AeD eba d aCc   AE c b  Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACaEAaaC BA eAaAa eaedDaEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

155,752 45,33
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  516
SELMA ASLAN 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 39 2061 6961 % 45,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız AbAcb BdCbeecaACacdcCcCDDAebBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız ddb  CCC  aeADAeeCBAEDE aBAeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız      e  c        d    b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 17 40

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 3 1 75

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,762 46,08
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  514
ZEYNEP TEKİN 120 23 15 82 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 42 42 2087 7077 % 46,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeA A c B  eB  aeCaDecCcCDc b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız d    AaC CBA aA      c DEEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 1 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

157,330 44,22
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  515
ZIRAV EKİNCİ 120 25 19 76 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 37 37 2029 6791 % 44,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BbADb   cbC  C CAC b EbcbD eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  AC Ecdb CBAe AaAa e eEDEEDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

142,542 56,33
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  461
BEDİA ORAK 120 18 32 70 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 65 65 2438 8650 % 56,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız bDAa C  b e b ACd AEeBC a D ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız a Ec ea  c Bb e D ae Da aaec b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız    d  aa  E c   Ba E C  d    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Makale 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 3 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

135,307 62,62
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  222
BÜŞRA IŞIK 120 18 19 83 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 73 73 2641 9617 % 62,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız B Aa e  eACD e aAe  eb c ec b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  AC  AE    b aA    C eaDbEDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız     A  d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 12 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 0 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 89,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  469
ELİF NARİN 120 14 21 85 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 89 89 3583 13747 % 89,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız  beDe cCeb  e    b  Abec  a c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız d C  bddCC   eA  B C acDaE BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 13 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 1 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

187,605 26,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  470
ESRA KAVAK 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 9 1255 4056 % 26,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDABD BAbD bcCdC  ccecCDD D Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız C EAEbdCdAaeAaAB CBAdDE BBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız         c                   eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 0 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

134,762 63,16
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  473
FETULLAH SİNCAR 120 21 31 68 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 74 74 2659 9700 % 63,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ea  c aAa   eCACdcbE c Db e Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız ddddEae d CdAaAa eBAEDE  BABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  bA   e      a      e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız          a          e         

S D Y B%

Türkçe 30 7 13 23

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

147,807 51,64
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  475
GÜLBAHAR IŞIK 120 22 20 78 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 58 58 2293 7930 % 51,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  D B Cabbe   CA accE c b  DCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız  E edb C A  AD e CBAEDaecBAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız      c   d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 9 30

HİKÂYE 4 3 0 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,467 46,30
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  476
GULE KIZMAZ 120 23 26 71 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 44 44 2102 7110 % 46,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız aecDc b BdCDe   ACBc E caDD D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAC  e bdC   dAa B e BcadEDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız eB e   cB c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız  a                            

S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 1 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

118,940 76,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  226
HAMZA CENGİZ 120 15 29 76 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 85 85 3075 11736 % 76,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Bc DAcb cbC edcaddBbeEbc b  ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız ecacc   a BbCaAadB  a  D E BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 18 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

150,660 49,33
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  480
HELEN YILDIHHAN 120 24 23 73 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 53 53 2221 7575 % 49,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız AaAcb  eae CDdA B bE c D  c BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız    bEdeadA eAa a CBAEDEBaBABE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız      c                 dc    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 3 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

150,460 49,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  212
MERVE ASLAN 120 23 17 80 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 54 54 2224 7599 % 49,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADAa  e a    dAC   b e D  c B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız    bEC ed dBAaA DCBA Db eBABE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  e B                   a     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız                      D        

S D Y B%

Türkçe 30 7 7 23

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 2 70

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 1 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

113,600 80,15
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  184
MULAYİM YILMAZ 120 19 53 48 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 87 87 3183 12309 % 80,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız bececCeAababDbbdBcdECcbbbdaaec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CdbcaeCbdcacAabaaCBAacEddBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız ee     a    a     C    C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız    a  c   b     c     b      a

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

189,592 25,58
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  493
NAİME SOYORAL 120 32 15 73 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 7 1211 3928 % 25,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDADAe  BbC     AC c E caDDcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eAC EdEaaCBA eAa   CaeEDEE BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 0 27 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  B   B A                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 7 43

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 0 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

153,027 47,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  126
NARİN KESKİN 120 27 34 59 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 49 49 2148 7284 % 47,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız   cBDCeba BecCcCeb E ceDbdD BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEcECeCbcCeAabaceBAEcaaeBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız bDcadbe                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 13 37

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 4 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

113,567 80,19
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  0
NURULLAH YILMAZ 120 15 34 71 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 88 88 3185 12315 % 80,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ca  bdeAbDBCbeddca E cb  dcb b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız dccedCCCebCeAbbdb Bd    BBABce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız      c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 18 17

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 0 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

166,602 37,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  0
RAMAZAN TURUT 120 26 20 74 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 1744 5756 % 37,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BaADAec  ACDebc AC acE cCDDcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eAC  e    ceC A    CaeE EE BAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  d     c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız  B               E            

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

153,892 46,77
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  498
REMZİYE SÖĞÜT 120 26 22 72 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 46 46 2122 7183 % 46,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BaADddD aAa e cCAC a c caDa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  AC EAECCC dCeAaA aCaeEcEEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 12 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 0 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 0 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

135,807 62,21
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  492
YUSUF ASLAN 120 19 27 74 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 72 72 2627 9553 % 62,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Be DeBc ebdbe    accAEecdDa D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız d b      Ccb eAadecC BEDaE BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız BB     c  b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 15 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 0 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

130,875 66,45
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  188
YUSUF GÜNEŞ 120 19 27 74 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 79 79 2756 10204 % 66,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız eb e Be db DB  dAC c E eaD eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız ccda bEC eBAedAb B e  EDbE BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız    cb  c  d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 12 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

219,045 15,26
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  0
BEHİYE ÇELİK 120 40 11 69 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 689 2343 % 15,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 4 5 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDA   BACDBC CACBcAECBaDDAc BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEedCa AA BADb  CBAdeaBBBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 21 4 70

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

133,825 63,88
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  342
BİLAL EKİNCİ 120 24 57 39 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 76 76 2684 9810 % 63,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız bDcaceBAaecdbadCcadEdBCDaceaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız aEbeaCbdAeecAebcaeBAEcEaeBcdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız ecdBcAcdabbDcEcaBdCac         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 15 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 10 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 4 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,137 46,60
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  130
EKREM BAŞAR* 120 31 35 54 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 45 45 2111 7156 % 46,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BacDA c Bba BeaCcCBcbc ddDD Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACbEAEaeCBeCBAaABDeaBcaEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 11 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız d c d cc dc  b db c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 14 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 11 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 6 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 89,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  556
ELİF KESKİN 120 22 23 75 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 89 89 3583 13747 % 89,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Baca Bcddb   CcCe  b cbca b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız  AaEEAEda BAaBAaA aC BbDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 15 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

0,000 89,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  494
FURKAN KORKUT 120 16 50 54 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 89 89 3583 13747 % 89,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız  c b ee ed  cbaaeda bE d e dDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız bA EEdECCbcAeeba daeB dcEEeBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  d  caeeca d  e e cB ba aC dee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 18 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 8 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 17 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 10 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 4 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

148,107 51,35
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  198
FURKAN ŞİMŞEK 120 25 21 74 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 56 56 2283 7886 % 51,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Be D    BbCe CcC  aabcdc De be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız A CEE Eaa BAaBAaABDe BEDaEbaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 13 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

194,295 23,65
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  477
HASAN ŞAHİN 120 38 16 66 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 1135 3632 % 23,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız  DA   B bbeCcCACBa EdcaDDADeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEAEC bAACdAaAdaCBAEDEBeBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız                      D        

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,902 45,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  479
HAVVA TUNÇ 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 41 41 2083 7061 % 45,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BbeD Bb dAaa acCdC adbCcaDDAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACdE dC CBA  ADA aaBedDEEDBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   Dec         d e     e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 3 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

161,305 41,25
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  481
HELİN OKÇU 120 29 28 63 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 27 27 1903 6335 % 41,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BeeDcBb BbCbee aACde cecCD A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAC EeECaCBeCeA AaDe eEDdEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız Ba c          B a          a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 14 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 3 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

150,775 49,23
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  483
İSA ÖZDEMİR 120 25 27 68 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 52 52 2218 7561 % 49,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BebDABb BbCbe   A dc cecCDa De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dACEE   aCBeCeAcAaDeceEb EcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız           c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız                          de   

S D Y B%

Türkçe 30 10 13 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

162,950 40,13
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  488
KIRAÇ 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 26 26 1863 6162 % 40,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDAc  BdCbe caACaadE cdDbcceB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEAEaaCAACBAaABDeBecaEaBaABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız     Ac                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız              d      CD  c    a

S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 0 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

145,917 53,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  489
MELİKE EREN 120 26 25 69 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 60 60 2352 8204 % 53,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız daA   dbaDaacCeC b cbcaDb DbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız aEEAEdaC AaBAaA aCBAbDE BBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

154,520 46,26
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  193
MUHAMMEDYUSUF TURAN 120 27 33 60 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 43 43 2100 7104 % 46,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BDAbeBe ecbD CDabCa AECcabbcee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız deCEEAEaedcceeAbAdDeBadDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız e aD                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 1 1 7

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

184,707 27,86
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  70
MUSTAFA ALTUN 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 11 1313 4278 % 27,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BecDA c BAe BecCeCBaAEdcaDDADe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eACbEAdCCCBAddAaAdaCaBaDEEDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 15 12 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

173,580 33,28
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  221
NURHAN DAŞ 120 27 10 83 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 18 1572 5111 % 33,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız  acDA   BA   C CAC cAEC aD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AACEE dCaCBA   Db   aB  EEcaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 4 40

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 1 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

153,582 47,01
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  511
ŞİLAN BULCE 120 26 25 69 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 47 47 2127 7220 % 47,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDcBc BbCbe caACa  cecCDa DeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEe  aCdACeAcAaDbBeED  eBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

147,962 51,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  509
SÜLEYMAN METE 120 28 50 42 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 57 57 2286 7903 % 51,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BebDAcebaACbedbCAeaDcbedaDbAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AcCEEbbdadBeCeccAaDeaBdcEEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız adbD   d   cc   D       b  B A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız c ee   a  c            cD     

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 2 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

158,435 43,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  0
SUZAN ÖZÇELİK 120 28 26 66 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 33 33 1997 6668 % 43,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDcBb BbC e  aAC e cec D  DeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEeECaCdACeAcAaDeBeEDdaeBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız                        a    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız                         e     

S D Y B%

Türkçe 30 9 12 30

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

163,865 39,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  512
YAKUP ŞİMŞEK 120 29 29 62 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 25 25 1833 6053 % 39,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız b A b BbC eCcaACaadECcCDcADeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEbdbaCAACeAcAaDeBeEb aeBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız      e      d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız                        d      

S D Y B%

Türkçe 30 13 13 43

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

144,012 55,02
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  0
YUSRA TURĞUT 120 36 84 0 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 62 62 2402 8450 % 55,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDABeaeAdadCeCACaabbadaebebbBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CabeECdeAAdaAabBDeccaDEBBBAdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız aaABbbccccEecbacBeCaBaaeEdCdea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız ceAebDadbebceaDaeacaeacCedeaca

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 8 22 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 15 3 12 20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 6 25

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

187,215 26,65
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  143
YUSUF ÖZSUNAR 120 36 19 65 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 10 1264 4092 % 26,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDA c BAd BecaACBa EdcaDDADeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEAdCCCAACdAaAdaCBAaDEaB ABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 14 12 47

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

171,595 34,54
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  453
CENGİZ KOÇHAN 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 19 1630 5304 % 34,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız ADeB  dcd   cC C   c c a  DbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CdEAECaCAACBAaAaDeBAdDEaBBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Fen 30 5 0 25 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız                      DDCD    D

S D Y B%

Türkçe 30 7 10 23

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 0 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

124,287 71,71
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  454
EDANUR KAYA 120 17 34 69 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 83 83 2933 11012 % 71,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız beeaDeaee caaCeC cAcCebDD baBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız ebE  eea  aadebca  cEDEBeBABEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 19 27

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 8 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

120,205 75,29
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  208
ENES BAĞCI 120 17 41 62 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 84 84 3037 11563 % 75,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız aab daedaAbeaC CAedcccCBbDDeae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız eeCbcAdaaddACeeaAdcCeebacbaBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 20 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

176,975 31,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  472
FATMA ULUÇ 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 14 1495 4831 % 31,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız bDAc  B CD   CeC DAb caDD c BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bdEbEC CdAeeAcA  ec EDEBBBABE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız                      D       e

S D Y B%

Türkçe 30 13 7 43

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 5 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

130,050 67,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  190
HASAN YALÇIN 120 19 23 78 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 80 80 2777 10303 % 67,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Ba  Acc B a abba         D  be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAdEEAEaadcACeAeABad cbDEE BAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 10 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

155,560 45,51
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  319
NARİN ADSIZ 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 40 40 2067 6989 % 45,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eaeeD e bD  cCbCaeAEecdDeADeBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CEEAECaCeAaedDABDeeAdcaacBABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

160,555 41,79
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  436
NAZAR ÇETİN 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 28 1929 6417 % 41,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Baea cb dAa B bC CBDbECcbbD c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız dAC EAEdaCB aaAD  be BEDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız                         aC    

S D Y B%

Türkçe 30 10 13 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

143,057 55,80
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  223
ÖMER YILDIRIM 120 21 15 84 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 64 64 2421 8569 % 55,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız    e    d       BDb  c Db   BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız bE AECCeAA BAaAda BAEcbe BAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 5 17

HİKÂYE 4 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

133,590 64,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  383
ÖZGÜR ORAK 120 19 29 72 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 77 77 2693 9836 % 64,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız Ba D eb deecBCaaebacAbCcaDDdDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız cdeEaca   abCeADAB a     EcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 18 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

142,297 56,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  186
SEHER ÇAKIR 120 24 22 74 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 66 66 2443 8674 % 56,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADC

Cevaplarınız BD    c ee  ebcCed cdcCcaDc De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A AACEEAECCCBACBADABDCBBEDEEDBAB

Cevaplarınız AeCdEAEaCdBA aA A  C BcDEEcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBADCDEBEDEEDBDEBCDDCDDCDADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 15 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 1 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

160,105 42,14
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  199
YUNUS OĞUZ 120 28 19 73 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 29 29 1945 6472 % 42,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız eDAce B b e aCbde AE deD  D Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CdEAECeeAAdeAaABcCBAEDE  BA E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 12 30

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50



GUNEYDOGU KARMASI 11 SINIF

138,665 59,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  0
ZERİFE KALKAN 120 24 32 64 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 70 70 2556 9172 % 59,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 93 93 4036 15357

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCACBDAECBCDDADCBD

Cevaplarınız cDdacCebdea cbeaccdaCebDcADeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CEEAECCCAACBADABDCBAEDEBBBABED

Cevaplarınız CdEA C aAcb eD  aCeAbDEdBBABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DBADCDEBDBEEDBDEBCEDCDDCDADEDD

Cevaplarınız          e E                  

S D Y B%

Türkçe 30 8 21 27

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Makale 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0
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