
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

KATILIMLAR

1 7 ZEYNEP KORKUT -9F 14 9 11,75 7 3 6,25 5 4 4,00 5 1 4,75 14 6 12,50 5 2 4,50 5 1 4,75 4 4 3,00 59 30 51,50 268,430 1745

2 696 ÖYKÜ TORLAK -9F 14 9 11,75 7 4 6,00 0 3 -0,75 12 10 9,50 5 4 4,00 4 2 3,50 5 5 3,75 47 37 37,75 230,525 3119

3 707 MELEK OKAY -9F 19 7 17,25 4 3 3,25 0 4 -1,00 6 0 6,00 3 1 2,75 7 3 6,25 3 1 2,75 2 1 1,75 44 20 39,00 225,173 3372

4 639 VEYSEL BARLAK -9D 13 11 10,25 5 6 3,50 5 5 3,75 5 1 4,75 7 4 6,00 1 9 -1,25 6 0 6,00 3 4 2,00 45 40 35,00 212,275 4010

5 704 ELİF DOĞAN -9F 15 9 12,75 7 5 5,75 5 5 3,75 5 1 4,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 2 4 1,00 44 31 36,25 206,160 4386

6 716 REYHAN TARİ -9B 15 10 12,50 5 6 3,50 1 2 0,50 5 1 4,75 6 7 4,25 2 3 1,25 4 3 3,25 2 1 1,75 40 33 31,75 205,015 4447

7 699 HAVVA SOYORAL -9F 12 10 9,50 4 6 2,50 2 7 0,25 5 1 4,75 8 7 6,25 3 6 1,50 5 2 4,50 3 5 1,75 42 44 31,00 202,695 4600

8 709 EYLÜL AYDIN -9D 13 9 10,75 5 6 3,50 3 3 2,25 5 1 4,75 6 5 4,75 0 8 -2,00 6 0 6,00 3 6 1,50 41 38 31,50 202,445 4626

9 668 BÜŞRA AVCI -9B 17 6 15,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 5 2,75 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 35 23 29,25 202,063 4642

10 714 UMUT KESKİN -9A 12 9 9,75 6 3 5,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 8 6 6,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 36 29 28,75 199,405 4804

11 27 MESUT ERTEKİN -9F 10 16 6,00 7 4 6,00 6 3 5,25 4 2 3,50 6 2 5,50 4 6 2,50 4 2 3,50 2 2 1,50 43 37 33,75 199,215 4819

12 667 ZEYNEP GEZER -9B 15 10 12,50 2 3 1,25 2 4 1,00 4 2 3,50 6 3 5,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 4 1,00 32 32 24,00 192,413 5307

13 139 DİLAN ORAK -9F 10 13 6,75 8 4 7,00 4 6 2,50 4 2 3,50 1 3 0,25 6 4 5,00 6 2 5,50 7 1 6,75 46 35 37,25 191,233 5398

14 6 ŞİMAL ERPOLAT -9F 13 8 11,00 4 6 2,50 4 6 2,50 3 3 2,25 5 10 2,50 4 4 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 39 39 29,25 191,075 5412

15 697 PELŞİN ASLAN -9F 11 10 8,50 8 4 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 3 1 2,75 3 4 2,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 38 29 30,75 190,593 5461

16 701 NURŞİN DÜZENLİ -9E 9 7 7,25 7 2 6,50 3 1 2,75 2 3 1,25 6 4 5,00 3 3 2,25 1 1 0,75 3 0 3,00 34 21 28,75 189,943 5520

17 0 MUHAMMED YAŞAR -9F 14 8 12,00 4 8 2,00 3 7 1,25 2 3 1,25 4 2 3,50 3 4 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 35 37 25,75 189,068 5579

18 664 HATİCE BULUT -9B 13 10 10,50 4 2 3,50 1 2 0,50 4 2 3,50 6 10 3,50 1 3 0,25 4 2 3,50 1 3 0,25 34 34 25,50 185,760 5837

19 705 HÜSEYİN BARLAK -9F 14 9 11,75 5 5 3,75 5 4 4,00 4 2 3,50 2 8 0,00 4 4 3,00 2 6 0,50 2 0 2,00 38 38 28,50 184,368 5933

20 34 ŞÜKRAN ÇELİK -9A 14 6 12,50 5 3 4,25 4 2 3,50 5 0 5,00 5 25 -1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 3 7 1,25 43 56 29,00 183,473 6002

21 666 HASİBE KIZMAZ -9B 16 10 13,50 5 4 4,00 5 5 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 33 32 25,00 183,085 6034

22 700 TUĞBA AYDIN -9F 9 15 5,25 4 8 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 8 4 7,00 4 5 2,75 3 1 2,75 2 6 0,50 36 45 24,75 183,023 6038

23 682 BEYZANUR ERDEM -9D 10 7 8,25 5 5 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 6 8 4,00 2 8 0,00 3 4 2,00 1 3 0,25 35 38 25,50 182,880 6049

24 692 ŞİLAN KALKANN -9F 12 12 9,00 9 3 8,25 4 5 2,75 5 1 4,75 2 8 0,00 3 6 1,50 3 5 1,75 2 4 1,00 40 44 29,00 179,983 6287

25 820 HALİL KAYA -9C 15 5 13,75 1 0 1,00 3 5 1,75 4 2 3,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 15 21,25 179,960 6292

26 671 MAKBULE ASLAN -9F 11 10 8,50 5 6 3,50 2 9 -0,25 6 0 6,00 7 10 4,50 1 9 -1,25 3 4 2,00 2 8 0,00 37 56 23,00 179,778 6312

27 703 SEFA TORLAK -9F 13 13 9,75 4 4 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 32 22 26,50 179,760 6315

28 232 AZİZ KARACA -9F 11 16 7,00 6 4 5,00 7 3 6,25 3 3 2,25 2 2 1,50 4 6 2,50 3 5 1,75 3 7 1,25 39 46 27,50 176,730 6575

29 0 ŞEYMA KAVAK -9E 7 6 5,50 6 3 5,25 5 4 4,00 2 2 1,50 5 1 4,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 28 20 23,00 174,053 6804
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

KATILIMLAR

30 695 OZAN ŞİMŞEK -9F 9 13 5,75 6 5 4,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 3 4,25 4 3 3,25 1 2 0,50 1 2 0,50 31 32 23,00 172,698 6934

31 545 ENES ÖNER -9C 12 8 10,00 5 5 3,75 4 4 3,00 2 2 1,50 3 8 1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 32 36 23,00 172,198 6985

32 702 MERYEM KIRAÇ -9F 12 10 9,50 7 3 6,25 3 8 1,00 2 4 1,00 5 15 1,25 3 4 2,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 36 52 23,00 171,838 7011

33 84 BÜŞRA MUTLU -9E 10 5 8,75 4 5 2,75 2 2 1,50 5 1 4,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 28 19 23,25 171,543 7041

34 672 İREM EKİN -9E 10 5 8,75 3 5 1,75 2 2 1,50 5 1 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 28 17 23,75 170,018 7191

35 655 ROJİN AYDIN -9E 10 6 8,50 6 4 5,00 3 4 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 5 5 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 31 30 23,50 169,735 7220

36 687 SEMİH KARACA -9F 14 10 11,50 6 4 5,00 3 7 1,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 30 33 21,75 169,585 7239

37 679 NİSANUR ULUÇ -9D 6 9 3,75 4 4 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 7 6 5,50 2 8 0,00 3 4 2,00 1 4 0,00 31 38 21,50 169,388 7261

38 93 ÖZGE AYDIN -9C 10 15 6,25 7 4 6,00 4 6 2,50 2 4 1,00 4 7 2,25 2 7 0,25 4 3 3,25 3 3 2,25 36 49 23,75 169,273 7275

39 381 MEHMET KAYA -9E 10 5 8,75 4 7 2,25 4 4 3,00 2 3 1,25 4 7 2,25 2 6 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 29 33 20,75 168,503 7351

40 690 BÜŞRA YÖMEN -9B 17 7 15,25 4 7 2,25 1 9 -1,25 5 0 5,00 3 18 -1,50 2 7 0,25 1 7 -0,75 1 6 -0,50 34 61 18,75 167,648 7456

41 693 YAKUP GÖK -9F 10 13 6,75 9 2 8,50 4 4 3,00 2 4 1,00 3 7 1,25 2 7 0,25 2 6 0,50 2 5 0,75 34 48 22,00 164,480 7778

42 677 MEHMET  EMİN  ŞAHİN -9D 10 10 7,50 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 2 6 0,50 2 4 1,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 32 38 22,50 164,365 7792

43 689 HİCRAN IRMAK -9A 14 11 11,25 4 8 2,00 2 8 0,00 3 3 2,25 2 5 0,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 30 45 18,75 162,895 7952

44 675 ESRA DOĞMUŞ -9C 8 16 4,00 8 4 7,00 3 7 1,25 4 2 3,50 4 4 3,00 3 6 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 32 42 21,50 162,538 7986

45 685 ÖZGE ZİLAN KAPAR -9F 9 14 5,50 7 4 6,00 4 4 3,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 33 37 23,75 160,448 8221

46 373 BAHAR KAVAK -9A 11 8 9,00 5 4 4,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 1 2 0,50 2 6 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 28 36 19,00 160,360 8230

47 694 YASEMİN TANBOĞA -9A 6 9 3,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 5 1 4,75 2 1 1,75 6 1 5,75 3 4 2,00 2 3 1,25 29 26 22,50 159,360 8339

48 369 HAMDİN AVCI -9E 9 4 8,00 2 10 -0,50 3 5 1,75 5 1 4,75 2 2 1,50 2 6 0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 27 37 17,75 158,553 8422

49 372 TUBA GÜNEŞ -9E 9 10 6,50 1 7 -0,75 4 3 3,25 0 4 -1,00 7 7 5,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 24 43 13,25 157,083 8593

50 688 BETÜL KAÇMAZ -9C 9 14 5,50 6 5 4,75 3 8 1,00 3 3 2,25 3 5 1,75 3 5 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 30 43 19,25 156,978 8605

51 35 BERAT ÖZSUNAR -9C 15 6 13,50 3 3 2,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 22 30 14,50 156,955 8612

52 659 NERMİN ÖNER -9D 9 11 6,25 5 6 3,50 3 5 1,75 3 2 2,50 2 8 0,00 4 5 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 31 41 20,75 156,160 8697

53 676 ENES ÖNER -9D 9 15 5,25 5 6 3,50 3 7 1,25 4 2 3,50 4 12 1,00 5 4 4,00 3 4 2,00 1 7 -0,75 34 57 19,75 155,125 8828

54 678 MEHMETEMİN GÜNEŞ -9A 10 17 5,75 8 3 7,25 3 9 0,75 4 2 3,50 6 24 0,00 6 4 5,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 39 77 19,75 153,793 8989

55 529 TUBA TURAN -9B 10 13 6,75 6 4 5,00 4 4 3,00 2 4 1,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 6 1,50 29 46 17,50 153,500 9026

56 153 PELÇİN KIZMAZ -9A 8 13 4,75 3 9 0,75 3 4 2,00 5 1 4,75 4 14 0,50 5 4 4,00 5 3 4,25 1 9 -1,25 34 57 19,75 152,313 9190

57 522 CEMAL AYDIN -9A 8 14 4,50 2 9 -0,25 3 4 2,00 5 1 4,75 4 12 1,00 5 3 4,25 5 3 4,25 1 9 -1,25 33 55 19,25 152,123 9215

58 698 GÜLİSTAN ASLAN -9F 10 15 6,25 3 9 0,75 3 7 1,25 2 4 1,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 4 5 2,75 29 54 15,50 151,180 9331
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

KATILIMLAR

59 78 IRMAK GÜNDÜZ -9B 9 14 5,50 3 8 1,00 6 5 4,75 5 1 4,75 7 23 1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 35 74 16,50 150,550 9413

60 362 PELİN KIZ AZ -9A 12 7 10,25 2 5 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 9 -0,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 35 13,25 149,425 9547

61 658 SEVDA ASLAN -9C 5 8 3,00 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 6 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 25 30 17,50 149,123 9581

62 586 KADER IŞIK -9E 7 20 2,00 5 7 3,25 4 8 2,00 2 4 1,00 6 9 3,75 3 7 1,25 1 8 -1,00 4 5 2,75 32 68 15,00 146,608 9917

63 20 HARUN TURGUT -9C 9 14 5,50 7 3 6,25 2 8 0,00 3 2 2,50 3 12 0,00 4 4 3,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 30 54 16,50 146,368 9949

64 315 HİRANUR GÜNAYDIN -9F 5 12 2,00 3 7 1,25 2 7 0,25 4 2 3,50 5 3 4,25 2 4 1,00 1 1 0,75 2 4 1,00 24 40 14,00 145,960 9993

65 673 YILDIZ EKİNCİ -9A 8 16 4,00 2 10 -0,50 4 5 2,75 5 1 4,75 4 14 0,50 4 5 2,75 5 3 4,25 1 9 -1,25 33 63 17,25 145,648 10030

66 567 MELTEM AKIN -9D 9 14 5,50 5 5 3,75 2 7 0,25 4 1 3,75 4 18 -0,50 4 4 3,00 2 6 0,50 2 5 0,75 32 60 17,00 145,613 10035

67 663 MEHMET EMİN KAÇMAZ-9D 10 12 7,00 3 7 1,25 3 6 1,50 4 2 3,50 3 13 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 27 49 14,75 145,100 10121

68 502 SUDENAZ KARDAŞ -9D 7 14 3,50 4 6 2,50 3 5 1,75 2 2 1,50 5 10 2,50 3 4 2,00 3 1 2,75 0 8 -2,00 27 50 14,50 145,078 10126

69 712 ZEYNEP ULAŞ -9A 8 12 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 1 0,75 22 26 15,50 144,838 10149

70 404 GAM * ÖZHAN -9D 10 10 7,50 3 6 1,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 22 38 12,50 143,498 10321

71 0 HAŞİM DİLB* -9B 11 17 6,75 1 11 -1,75 0 12 -3,00 0 6 -1,50 10 20 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 29 89 6,75 142,730 10424

72 358 KEMAL EKBER TURAN -9F 11 12 8,00 3 8 1,00 5 6 3,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 39 12,25 142,105 10500

73 518 ERSİN IŞIK -9D 1 3 0,25 3 4 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 7 13 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 20 26 13,50 139,443 10824

74 168 ADİLE  TEKİN -9C 5 10 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 18 23 12,25 138,050 11028

75 713 HURİ OĞUZ -9B 9 16 5,00 2 8 0,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 6 16 2,00 4 4 3,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 27 66 10,50 137,893 11047

76 429 BELGİN ORHAN -9A 8 11 5,25 2 9 -0,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 4 8 2,00 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 22 50 9,50 137,173 11120

77 0 MURAT PÜGE -9A 12 11 9,25 2 10 -0,50 2 7 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 6 0,50 1 2 0,50 21 47 9,25 136,923 11146

78 98 YAĞMUR YILDIZ -9E 11 16 7,00 3 9 0,75 3 9 0,75 0 6 -1,50 1 9 -1,25 3 6 1,50 4 5 2,75 25 60 10,00 135,420 11366

79 0 HEDİYE TURAN -9A 9 13 5,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 4 2 3,50 1 1 0,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 18 36 9,00 133,478 11609

80 0 HÜSEYİN ŞAHİN -9D 8 20 3,00 4 8 2,00 3 9 0,75 1 5 -0,25 5 10 2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 28 75 9,25 133,093 11657

81 691 SEMRA IRMAK -9F 6 16 2,00 4 6 2,50 3 5 1,75 3 3 2,25 4 10 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 23 47 11,25 132,413 11747

82 599 BARAN ŞİMŞEK -9E 13 12 10,00 3 8 1,00 2 10 -0,50 0 6 -1,50 4 23 -1,75 2 8 0,00 3 7 1,25 1 7 -0,75 28 81 7,75 132,233 11777

83 660 HAZAL DEMİR -9E 9 15 5,25 3 9 0,75 2 3 1,25 4 2 3,50 1 8 -1,00 3 3 2,25 0 9 -2,25 22 49 9,75 132,023 11811

84 355 ŞÜKRÜ KESKİN -9E 7 14 3,50 6 4 5,00 5 5 3,75 2 4 1,00 4 19 -0,75 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 29 66 12,50 131,928 11832

85 211 HAZARE YAVUZ -9A 7 12 4,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 0 1,00 19 30 11,50 131,413 11897

86 680 BERİTAN ARAS -9D 11 15 7,25 5 5 3,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 17 -1,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 23 55 9,25 131,290 11919

87 173 ESRA SİNGER -9B 6 15 2,25 2 7 0,25 2 8 0,00 2 4 1,00 4 4 3,00 2 6 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 21 51 8,25 130,750 11990
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

KATILIMLAR

88 720 MELİKE YALÇIN -9C 6 15 2,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 5 3,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 16 37 6,75 130,040 12076

89 91 YUSUF YILDIZ -9A 10 13 6,75 4 7 2,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 34 7,50 129,448 12165

90 379 EMRECAN KIRŞAN -9C 10 20 5,00 6 5 4,75 0 5 -1,25 16 30 8,50 128,640 12279

91 674 FATİME KARDAŞ -9A 7 11 4,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 2 8 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 19 40 9,00 127,825 12378

92 661 HASİNE AVCI -9E 9 10 6,50 3 5 1,75 5 4 4,00 0 4 -1,00 2 10 -0,50 0 6 -1,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 19 48 7,00 127,803 12383

93 58 SELİM ÖZDEMİR -9C 6 7 4,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 11 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 18 37 8,75 127,585 12412

94 321 M ALİ GÜNER -9B 11 19 6,25 3 9 0,75 0 12 -3,00 4 2 3,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 23 67 6,25 126,650 12529

95 965 CAHİT TURAN -9E 6 21 0,75 2 5 0,75 6 2 5,50 1 5 -0,25 3 6 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 20 41 9,75 126,568 12543

96 46 BEZAR GÜLŞEN -9E 5 13 1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 1 1 0,75 18 33 9,75 125,605 12684

97 0 FERDİ ÇİFTÇİ -9A 8 15 4,25 3 8 1,00 2 7 0,25 1 3 0,25 4 17 -0,25 3 7 1,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 25 67 8,25 125,308 12742

98 595 HARUN TURĞUT -9C 6 20 1,00 4 7 2,25 2 10 -0,50 2 4 1,00 5 11 2,25 2 3 1,25 0 8 -2,00 3 3 2,25 24 66 7,50 124,438 12861

99 357 BİLAL IRMAK -9B 7 17 2,75 4 5 2,75 2 5 0,75 1 4 0,00 2 9 -0,25 2 7 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 22 52 9,00 123,760 12967

100 0 ASİYE  ACAR -9E 9 16 5,00 3 7 1,25 4 8 2,00 2 4 1,00 1 7 -0,75 1 7 -0,75 1 7 -0,75 2 8 0,00 23 64 7,00 123,548 12995

101 115 AYNUR TURĞUT -9C 3 10 0,50 2 6 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 4 9 1,75 0 6 -1,50 5 3 4,25 3 3 2,25 20 46 8,50 123,433 13013

102 95 NEŞE NUR  ORAK -9A 7 20 2,00 4 8 2,00 2 8 0,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 3 6 1,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 24 58 9,50 121,643 13266

103 0 MUHAMMED DİLBER -9B 8 22 2,50 3 9 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 7 23 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 28 92 5,00 120,300 13450

104 721 GÜLSÜM ORUÇ -9C 3 8 1,00 3 1 2,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 3 6 1,50 2 6 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 15 35 6,25 119,595 13547

105 371 SAMED  Ö ZDEM İR -9E 5 4 4,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 14 32 6,00 118,615 13673

106 79 BERİVAN ORHAN -9E 8 18 3,50 2 8 0,00 3 8 1,00 2 4 1,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 2 6 0,50 19 57 4,75 117,653 13813

107 686 MEHMET KAYA -9A 9 14 5,50 2 8 0,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 16 43 5,25 117,568 13823

108 49 KENAN ŞAHİN -9E 6 12 3,00 1 3 0,25 2 8 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 10 27 3,25 115,575 14068

109 546 BİLAL GÜLMEZ -9C 5 18 0,50 2 6 0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 3 3 2,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 15 51 2,25 112,500 14429

110 364 BÜŞRA IŞIK 6 18 1,50 5 7 3,25 4 7 2,25 3 3 2,25 0 11 -2,75 1 8 -1,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 23 64 7,00 110,143 14700

111 18 HÜSEYİN DİLBER -9C 4 26 -2,50 6 6 4,50 3 9 0,75 0 6 -1,50 7 23 1,25 2 7 0,25 3 6 1,50 3 7 1,25 28 90 5,50 109,738 14744

112 0 MEHMET EMİN TEMİZ -9B 4 25 -2,25 3 9 0,75 2 10 -0,50 0 6 -1,50 9 21 3,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 25 94 1,50 109,253 14782

113 504 ÖZGÜR ERDEMM -9B 1 6 -0,50 3 9 0,75 4 2 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 10 22 4,50 108,553 14853

114 142 AHMET ORAK -9B 7 18 2,50 4 8 2,00 3 7 1,25 1 3 0,25 0 14 -3,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 3 2 2,50 22 65 5,75 106,848 15018

115 0 MEHMET S ALİH KESKİN-9C 7 21 1,75 4 8 2,00 4 8 2,00 1 5 -0,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 25 93 1,75 104,330 15243

116 656 MEHMET AVCI -9A 6 18 1,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 3 3 2,25 5 17 0,75 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 19 80 -1,00 103,803 15280
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

KATILIMLAR

117 32 OSMAN KIZAR -9B 7 16 3,00 2 5 0,75 0 9 -2,25 1 2 0,50 0 9 -2,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 4 1,00 15 55 1,25 102,198 15380

118 21 MEHMET DOĞAN MUTLU-9D 6 21 0,75 4 5 2,75 1 11 -1,75 2 4 1,00 2 15 -1,75 2 6 0,50 2 7 0,25 1 1 0,75 20 70 2,50 101,660 15417

119 649 MESUT GÜNEŞ -9A 6 16 2,00 2 9 -0,25 3 5 1,75 1 5 -0,25 4 22 -1,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 19 74 0,50 101,213 15446

120 30 İBRAHİMSOLMAZ -9A 4 15 0,25 1 10 -1,50 5 7 3,25 2 4 1,00 4 26 -2,50 3 5 1,75 2 8 0,00 2 8 0,00 23 83 2,25 97,875 15597

121 14 ŞAHİNTUTUŞ -9D 8 22 2,50 1 11 -1,75 7 5 5,75 3 3 2,25 3 27 -3,75 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 24 96 0,00 95,388 15696

122 351 BİLAL YILDIRIM -9E 6 22 0,50 4 8 2,00 2 10 -0,50 2 4 1,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 9 -2,25 22 95 -1,75 94,443 15720

123 360 HAMZA KESKİN -9D 4 23 -1,75 1 11 -1,75 2 10 -0,50 3 1 2,75 3 23 -2,75 6 4 5,00 2 8 0,00 1 0 1,00 22 80 2,00 91,670 15778

124 722 YAKUPTURGUT -9C 2 16 -2,00 2 5 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 17 -1,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 2 7 0,25 14 60 -1,00 90,018 15803

125 62 MURAT ŞİMŞEK -9E 6 22 0,50 2 10 -0,50 2 9 -0,25 1 5 -0,25 3 22 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 4 6 2,50 21 91 -1,75 89,928 15808

126 265 TUBA KAYA -9D 1 22 -4,50 1 9 -1,25 3 6 1,50 1 3 0,25 4 13 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 12 64 -4,00 84,535 15868

127 0 HASAN DURSUN -9D 7 23 1,25 4 8 2,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 0 19 -4,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 15 71 -2,75 82,980 15873

128 526 BİLAL YAVUZ -9C 2 22 -3,50 1 9 -1,25 0 12 -3,00 2 4 1,00 6 22 0,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 16 86 -5,50 82,388 15878

129 665 MUSTAFA ÇETİN -9A 3 24 -3,00 1 11 -1,75 5 7 3,25 1 5 -0,25 0 15 -3,75 2 8 0,00 4 6 2,50 2 5 0,75 18 81 -2,25 77,620 15896

130 0 1 3 0,25 1 3 0,25

131 0 0 0 0,00

132 0 MAHMUT SÖĞÜT -9E 8 14 4,50 1 8 -1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 12 0,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 14 58 -0,50

133 201 ŞER HAMZA ÜNER -9F 4 26 -2,50 4 8 2,00 4 8 2,00 1 5 -0,25 1 9 -1,25 3 6 1,50 0 10 -2,50 17 72 -1,00

134 75 REYYAN MUTLU -9D 4 16 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 12 -2,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 11 51 -1,75

135 681 İBRAHİM SOĞUN -9A 2 13 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 22 -2,50 1 6 -0,50 2 6 0,50 4 6 2,50 15 69 -2,25

136 322 EBUBEKİR GÜLMEZ -9C 5 25 -1,25 4 8 2,00 1 11 -1,75 2 4 1,00 5 24 -1,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 22 97 -2,25

137 0 KADER YILDIRIM -9C 5 24 -1,00 2 10 -0,50 2 10 -0,50 0 4 -1,00 9 20 4,00 0 10 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 21 95 -2,75

138 45 FATMANU  ATILĞAN -9C 0 16 -4,00 5 6 3,50 3 7 1,25 2 18 -2,50 2 8 0,00 0 8 -2,00 1 3 0,25 13 66 -3,50

139 403 ZINAR GÜMÜŞ -9B 5 18 0,50 3 9 0,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 10 55 -3,75

140 288 BURHAN YARBA -9B 3 23 -2,75 3 7 1,25 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 23 -2,75 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 9 -1,25 17 89 -5,25

141 0 MEHMET KAYA 2 28 -5,00 1 10 -1,50 1 11 -1,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 2 8 0,00 1 8 -1,00 2 5 0,75 13 74 -5,50

142 52 NURİ KÖLGE -9E 2 22 -3,50 2 8 0,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 9 62 -6,50

143 63 MERVE KÖLGE -9D 4 20 -1,00 3 8 1,00 1 7 -0,75 0 4 -1,00 4 17 -0,25 0 7 -1,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 12 76 -7,00

144 80 M YUSUF YILDIRIM -9B 7 21 1,75 0 12 -3,00 1 11 -1,75 0 6 -1,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 12 76 -7,00

145 40 ESMANUR GÜNDÜZ -9D 2 22 -3,50 0 9 -2,25 2 5 0,75 1 2 0,50 1 16 -3,00 1 2 0,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 9 65 -7,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

KATILIMLAR

146 359 MUHAMMED ULUHATUN-9D 4 26 -2,50 1 11 -1,75 3 9 0,75 1 5 -0,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 18 102 -7,50

147 73 MELEK ÖZMEN -9D 4 25 -2,25 0 7 -1,75 0 9 -2,25 0 4 -1,00 2 15 -1,75 0 9 -2,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 8 79 -11,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
-9A -9B -9C -9D -9E -9F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
-9A -9B -9C -9D -9E -9F



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: 

KATILIMLAR

1 364 BÜŞRA IŞIK 6 18 1,50 5 7 3,25 4 7 2,25 3 3 2,25 0 11 -2,75 1 8 -1,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 23 64 7,00 110,143 14700

2 0 1 3 0,25 1 3 0,25

3 0 0 0 0,00

4 0 MEHMET KAYA 2 28 -5,00 1 10 -1,50 1 11 -1,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 2 8 0,00 1 8 -1,00 2 5 0,75 13 74 -5,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 714 UMUT KESKİN -9A 12 9 9,75 6 3 5,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 8 6 6,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 36 29 28,75 199,405 4804

2 34 ŞÜKRAN ÇELİK -9A 14 6 12,50 5 3 4,25 4 2 3,50 5 0 5,00 5 25 -1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 3 7 1,25 43 56 29,00 183,473 6002

3 689 HİCRAN IRMAK -9A 14 11 11,25 4 8 2,00 2 8 0,00 3 3 2,25 2 5 0,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 30 45 18,75 162,895 7952

4 373 BAHAR KAVAK -9A 11 8 9,00 5 4 4,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 1 2 0,50 2 6 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 28 36 19,00 160,360 8230

5 694 YASEMİN TANBOĞA -9A 6 9 3,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 5 1 4,75 2 1 1,75 6 1 5,75 3 4 2,00 2 3 1,25 29 26 22,50 159,360 8339

6 678 MEHMETEMİN GÜNEŞ -9A 10 17 5,75 8 3 7,25 3 9 0,75 4 2 3,50 6 24 0,00 6 4 5,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 39 77 19,75 153,793 8989

7 153 PELÇİN KIZMAZ -9A 8 13 4,75 3 9 0,75 3 4 2,00 5 1 4,75 4 14 0,50 5 4 4,00 5 3 4,25 1 9 -1,25 34 57 19,75 152,313 9190

8 522 CEMAL AYDIN -9A 8 14 4,50 2 9 -0,25 3 4 2,00 5 1 4,75 4 12 1,00 5 3 4,25 5 3 4,25 1 9 -1,25 33 55 19,25 152,123 9215

9 362 PELİN KIZ AZ -9A 12 7 10,25 2 5 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 9 -0,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 35 13,25 149,425 9547

10 673 YILDIZ EKİNCİ -9A 8 16 4,00 2 10 -0,50 4 5 2,75 5 1 4,75 4 14 0,50 4 5 2,75 5 3 4,25 1 9 -1,25 33 63 17,25 145,648 10030

11 712 ZEYNEP ULAŞ -9A 8 12 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 1 0,75 22 26 15,50 144,838 10149

12 429 BELGİN ORHAN -9A 8 11 5,25 2 9 -0,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 4 8 2,00 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 22 50 9,50 137,173 11120

13 0 MURAT PÜGE -9A 12 11 9,25 2 10 -0,50 2 7 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 6 0,50 1 2 0,50 21 47 9,25 136,923 11146

14 0 HEDİYE TURAN -9A 9 13 5,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 4 2 3,50 1 1 0,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 18 36 9,00 133,478 11609

15 211 HAZARE YAVUZ -9A 7 12 4,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 0 1,00 19 30 11,50 131,413 11897

16 91 YUSUF YILDIZ -9A 10 13 6,75 4 7 2,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 34 7,50 129,448 12165

17 674 FATİME KARDAŞ -9A 7 11 4,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 2 8 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 19 40 9,00 127,825 12378

18 0 FERDİ ÇİFTÇİ -9A 8 15 4,25 3 8 1,00 2 7 0,25 1 3 0,25 4 17 -0,25 3 7 1,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 25 67 8,25 125,308 12742

19 95 NEŞE NUR  ORAK -9A 7 20 2,00 4 8 2,00 2 8 0,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 3 6 1,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 24 58 9,50 121,643 13266

20 686 MEHMET KAYA -9A 9 14 5,50 2 8 0,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 16 43 5,25 117,568 13823

21 656 MEHMET AVCI -9A 6 18 1,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 3 3 2,25 5 17 0,75 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 19 80 -1,00 103,803 15280

22 649 MESUT GÜNEŞ -9A 6 16 2,00 2 9 -0,25 3 5 1,75 1 5 -0,25 4 22 -1,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 19 74 0,50 101,213 15446

23 30 İBRAHİMSOLMAZ -9A 4 15 0,25 1 10 -1,50 5 7 3,25 2 4 1,00 4 26 -2,50 3 5 1,75 2 8 0,00 2 8 0,00 23 83 2,25 97,875 15597

24 665 MUSTAFA ÇETİN -9A 3 24 -3,00 1 11 -1,75 5 7 3,25 1 5 -0,25 0 15 -3,75 2 8 0,00 4 6 2,50 2 5 0,75 18 81 -2,25 77,620 15896

25 681 İBRAHİM SOĞUN -9A 2 13 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 22 -2,50 1 6 -0,50 2 6 0,50 4 6 2,50 15 69 -2,25



-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 716 REYHAN TARİ -9B 15 10 12,50 5 6 3,50 1 2 0,50 5 1 4,75 6 7 4,25 2 3 1,25 4 3 3,25 2 1 1,75 40 33 31,75 205,015 4447

2 668 BÜŞRA AVCI -9B 17 6 15,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 5 2,75 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 35 23 29,25 202,063 4642

3 667 ZEYNEP GEZER -9B 15 10 12,50 2 3 1,25 2 4 1,00 4 2 3,50 6 3 5,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 4 1,00 32 32 24,00 192,413 5307

4 664 HATİCE BULUT -9B 13 10 10,50 4 2 3,50 1 2 0,50 4 2 3,50 6 10 3,50 1 3 0,25 4 2 3,50 1 3 0,25 34 34 25,50 185,760 5837

5 666 HASİBE KIZMAZ -9B 16 10 13,50 5 4 4,00 5 5 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 33 32 25,00 183,085 6034

6 690 BÜŞRA YÖMEN -9B 17 7 15,25 4 7 2,25 1 9 -1,25 5 0 5,00 3 18 -1,50 2 7 0,25 1 7 -0,75 1 6 -0,50 34 61 18,75 167,648 7456

7 529 TUBA TURAN -9B 10 13 6,75 6 4 5,00 4 4 3,00 2 4 1,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 6 1,50 29 46 17,50 153,500 9026

8 78 IRMAK GÜNDÜZ -9B 9 14 5,50 3 8 1,00 6 5 4,75 5 1 4,75 7 23 1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 35 74 16,50 150,550 9413

9 0 HAŞİM DİLB* -9B 11 17 6,75 1 11 -1,75 0 12 -3,00 0 6 -1,50 10 20 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 29 89 6,75 142,730 10424

10 713 HURİ OĞUZ -9B 9 16 5,00 2 8 0,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 6 16 2,00 4 4 3,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 27 66 10,50 137,893 11047

11 173 ESRA SİNGER -9B 6 15 2,25 2 7 0,25 2 8 0,00 2 4 1,00 4 4 3,00 2 6 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 21 51 8,25 130,750 11990

12 321 M ALİ GÜNER -9B 11 19 6,25 3 9 0,75 0 12 -3,00 4 2 3,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 23 67 6,25 126,650 12529

13 357 BİLAL IRMAK -9B 7 17 2,75 4 5 2,75 2 5 0,75 1 4 0,00 2 9 -0,25 2 7 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 22 52 9,00 123,760 12967

14 0 MUHAMMED DİLBER -9B 8 22 2,50 3 9 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 7 23 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 28 92 5,00 120,300 13450

15 0 MEHMET EMİN TEMİZ -9B 4 25 -2,25 3 9 0,75 2 10 -0,50 0 6 -1,50 9 21 3,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 25 94 1,50 109,253 14782

16 504 ÖZGÜR ERDEMM -9B 1 6 -0,50 3 9 0,75 4 2 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 10 22 4,50 108,553 14853

17 142 AHMET ORAK -9B 7 18 2,50 4 8 2,00 3 7 1,25 1 3 0,25 0 14 -3,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 3 2 2,50 22 65 5,75 106,848 15018

18 32 OSMAN KIZAR -9B 7 16 3,00 2 5 0,75 0 9 -2,25 1 2 0,50 0 9 -2,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 4 1,00 15 55 1,25 102,198 15380

19 403 ZINAR GÜMÜŞ -9B 5 18 0,50 3 9 0,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 10 55 -3,75

20 288 BURHAN YARBA -9B 3 23 -2,75 3 7 1,25 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 23 -2,75 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 9 -1,25 17 89 -5,25

21 80 M YUSUF YILDIRIM -9B 7 21 1,75 0 12 -3,00 1 11 -1,75 0 6 -1,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 12 76 -7,00
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-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 820 HALİL KAYA -9C 15 5 13,75 1 0 1,00 3 5 1,75 4 2 3,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 15 21,25 179,960 6292

2 545 ENES ÖNER -9C 12 8 10,00 5 5 3,75 4 4 3,00 2 2 1,50 3 8 1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 32 36 23,00 172,198 6985

3 93 ÖZGE AYDIN -9C 10 15 6,25 7 4 6,00 4 6 2,50 2 4 1,00 4 7 2,25 2 7 0,25 4 3 3,25 3 3 2,25 36 49 23,75 169,273 7275

4 675 ESRA DOĞMUŞ -9C 8 16 4,00 8 4 7,00 3 7 1,25 4 2 3,50 4 4 3,00 3 6 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 32 42 21,50 162,538 7986

5 688 BETÜL KAÇMAZ -9C 9 14 5,50 6 5 4,75 3 8 1,00 3 3 2,25 3 5 1,75 3 5 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 30 43 19,25 156,978 8605

6 35 BERAT ÖZSUNAR -9C 15 6 13,50 3 3 2,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 22 30 14,50 156,955 8612

7 658 SEVDA ASLAN -9C 5 8 3,00 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 6 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 25 30 17,50 149,123 9581

8 20 HARUN TURGUT -9C 9 14 5,50 7 3 6,25 2 8 0,00 3 2 2,50 3 12 0,00 4 4 3,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 30 54 16,50 146,368 9949

9 168 ADİLE  TEKİN -9C 5 10 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 18 23 12,25 138,050 11028

10 720 MELİKE YALÇIN -9C 6 15 2,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 5 3,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 16 37 6,75 130,040 12076

11 379 EMRECAN KIRŞAN -9C 10 20 5,00 6 5 4,75 0 5 -1,25 16 30 8,50 128,640 12279

12 58 SELİM ÖZDEMİR -9C 6 7 4,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 11 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 18 37 8,75 127,585 12412

13 595 HARUN TURĞUT -9C 6 20 1,00 4 7 2,25 2 10 -0,50 2 4 1,00 5 11 2,25 2 3 1,25 0 8 -2,00 3 3 2,25 24 66 7,50 124,438 12861

14 115 AYNUR TURĞUT -9C 3 10 0,50 2 6 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 4 9 1,75 0 6 -1,50 5 3 4,25 3 3 2,25 20 46 8,50 123,433 13013

15 721 GÜLSÜM ORUÇ -9C 3 8 1,00 3 1 2,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 3 6 1,50 2 6 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 15 35 6,25 119,595 13547

16 546 BİLAL GÜLMEZ -9C 5 18 0,50 2 6 0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 3 3 2,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 15 51 2,25 112,500 14429

17 18 HÜSEYİN DİLBER -9C 4 26 -2,50 6 6 4,50 3 9 0,75 0 6 -1,50 7 23 1,25 2 7 0,25 3 6 1,50 3 7 1,25 28 90 5,50 109,738 14744

18 0 MEHMET S ALİH KESKİN-9C 7 21 1,75 4 8 2,00 4 8 2,00 1 5 -0,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 25 93 1,75 104,330 15243

19 722 YAKUPTURGUT -9C 2 16 -2,00 2 5 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 17 -1,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 2 7 0,25 14 60 -1,00 90,018 15803

20 526 BİLAL YAVUZ -9C 2 22 -3,50 1 9 -1,25 0 12 -3,00 2 4 1,00 6 22 0,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 16 86 -5,50 82,388 15878

21 322 EBUBEKİR GÜLMEZ -9C 5 25 -1,25 4 8 2,00 1 11 -1,75 2 4 1,00 5 24 -1,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 22 97 -2,25

22 0 KADER YILDIRIM -9C 5 24 -1,00 2 10 -0,50 2 10 -0,50 0 4 -1,00 9 20 4,00 0 10 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 21 95 -2,75

23 45 FATMANU  ATILĞAN -9C 0 16 -4,00 5 6 3,50 3 7 1,25 2 18 -2,50 2 8 0,00 0 8 -2,00 1 3 0,25 13 66 -3,50



-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9C

KATILIMLAR
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-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9D

KATILIMLAR

1 639 VEYSEL BARLAK -9D 13 11 10,25 5 6 3,50 5 5 3,75 5 1 4,75 7 4 6,00 1 9 -1,25 6 0 6,00 3 4 2,00 45 40 35,00 212,275 4010

2 709 EYLÜL AYDIN -9D 13 9 10,75 5 6 3,50 3 3 2,25 5 1 4,75 6 5 4,75 0 8 -2,00 6 0 6,00 3 6 1,50 41 38 31,50 202,445 4626

3 682 BEYZANUR ERDEM -9D 10 7 8,25 5 5 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 6 8 4,00 2 8 0,00 3 4 2,00 1 3 0,25 35 38 25,50 182,880 6049

4 679 NİSANUR ULUÇ -9D 6 9 3,75 4 4 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 7 6 5,50 2 8 0,00 3 4 2,00 1 4 0,00 31 38 21,50 169,388 7261

5 677 MEHMET  EMİN  ŞAHİN -9D 10 10 7,50 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 2 6 0,50 2 4 1,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 32 38 22,50 164,365 7792

6 659 NERMİN ÖNER -9D 9 11 6,25 5 6 3,50 3 5 1,75 3 2 2,50 2 8 0,00 4 5 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 31 41 20,75 156,160 8697

7 676 ENES ÖNER -9D 9 15 5,25 5 6 3,50 3 7 1,25 4 2 3,50 4 12 1,00 5 4 4,00 3 4 2,00 1 7 -0,75 34 57 19,75 155,125 8828

8 567 MELTEM AKIN -9D 9 14 5,50 5 5 3,75 2 7 0,25 4 1 3,75 4 18 -0,50 4 4 3,00 2 6 0,50 2 5 0,75 32 60 17,00 145,613 10035

9 663 MEHMET EMİN KAÇMAZ-9D 10 12 7,00 3 7 1,25 3 6 1,50 4 2 3,50 3 13 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 27 49 14,75 145,100 10121

10 502 SUDENAZ KARDAŞ -9D 7 14 3,50 4 6 2,50 3 5 1,75 2 2 1,50 5 10 2,50 3 4 2,00 3 1 2,75 0 8 -2,00 27 50 14,50 145,078 10126

11 404 GAM * ÖZHAN -9D 10 10 7,50 3 6 1,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 22 38 12,50 143,498 10321

12 518 ERSİN IŞIK -9D 1 3 0,25 3 4 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 7 13 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 20 26 13,50 139,443 10824

13 0 HÜSEYİN ŞAHİN -9D 8 20 3,00 4 8 2,00 3 9 0,75 1 5 -0,25 5 10 2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 28 75 9,25 133,093 11657

14 680 BERİTAN ARAS -9D 11 15 7,25 5 5 3,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 17 -1,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 23 55 9,25 131,290 11919

15 21 MEHMET DOĞAN MUTLU-9D 6 21 0,75 4 5 2,75 1 11 -1,75 2 4 1,00 2 15 -1,75 2 6 0,50 2 7 0,25 1 1 0,75 20 70 2,50 101,660 15417

16 14 ŞAHİNTUTUŞ -9D 8 22 2,50 1 11 -1,75 7 5 5,75 3 3 2,25 3 27 -3,75 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 24 96 0,00 95,388 15696

17 360 HAMZA KESKİN -9D 4 23 -1,75 1 11 -1,75 2 10 -0,50 3 1 2,75 3 23 -2,75 6 4 5,00 2 8 0,00 1 0 1,00 22 80 2,00 91,670 15778

18 265 TUBA KAYA -9D 1 22 -4,50 1 9 -1,25 3 6 1,50 1 3 0,25 4 13 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 12 64 -4,00 84,535 15868

19 0 HASAN DURSUN -9D 7 23 1,25 4 8 2,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 0 19 -4,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 15 71 -2,75 82,980 15873

20 75 REYYAN MUTLU -9D 4 16 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 12 -2,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 11 51 -1,75

21 63 MERVE KÖLGE -9D 4 20 -1,00 3 8 1,00 1 7 -0,75 0 4 -1,00 4 17 -0,25 0 7 -1,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 12 76 -7,00

22 40 ESMANUR GÜNDÜZ -9D 2 22 -3,50 0 9 -2,25 2 5 0,75 1 2 0,50 1 16 -3,00 1 2 0,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 9 65 -7,25

23 359 MUHAMMED ULUHATUN-9D 4 26 -2,50 1 11 -1,75 3 9 0,75 1 5 -0,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 18 102 -7,50

24 73 MELEK ÖZMEN -9D 4 25 -2,25 0 7 -1,75 0 9 -2,25 0 4 -1,00 2 15 -1,75 0 9 -2,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 8 79 -11,75



-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9D

KATILIMLAR
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-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9E

KATILIMLAR

1 701 NURŞİN DÜZENLİ -9E 9 7 7,25 7 2 6,50 3 1 2,75 2 3 1,25 6 4 5,00 3 3 2,25 1 1 0,75 3 0 3,00 34 21 28,75 189,943 5520

2 0 ŞEYMA KAVAK -9E 7 6 5,50 6 3 5,25 5 4 4,00 2 2 1,50 5 1 4,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 28 20 23,00 174,053 6804

3 84 BÜŞRA MUTLU -9E 10 5 8,75 4 5 2,75 2 2 1,50 5 1 4,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 28 19 23,25 171,543 7041

4 672 İREM EKİN -9E 10 5 8,75 3 5 1,75 2 2 1,50 5 1 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 28 17 23,75 170,018 7191

5 655 ROJİN AYDIN -9E 10 6 8,50 6 4 5,00 3 4 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 5 5 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 31 30 23,50 169,735 7220

6 381 MEHMET KAYA -9E 10 5 8,75 4 7 2,25 4 4 3,00 2 3 1,25 4 7 2,25 2 6 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 29 33 20,75 168,503 7351

7 369 HAMDİN AVCI -9E 9 4 8,00 2 10 -0,50 3 5 1,75 5 1 4,75 2 2 1,50 2 6 0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 27 37 17,75 158,553 8422

8 372 TUBA GÜNEŞ -9E 9 10 6,50 1 7 -0,75 4 3 3,25 0 4 -1,00 7 7 5,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 24 43 13,25 157,083 8593

9 586 KADER IŞIK -9E 7 20 2,00 5 7 3,25 4 8 2,00 2 4 1,00 6 9 3,75 3 7 1,25 1 8 -1,00 4 5 2,75 32 68 15,00 146,608 9917

10 98 YAĞMUR YILDIZ -9E 11 16 7,00 3 9 0,75 3 9 0,75 0 6 -1,50 1 9 -1,25 3 6 1,50 4 5 2,75 25 60 10,00 135,420 11366

11 599 BARAN ŞİMŞEK -9E 13 12 10,00 3 8 1,00 2 10 -0,50 0 6 -1,50 4 23 -1,75 2 8 0,00 3 7 1,25 1 7 -0,75 28 81 7,75 132,233 11777

12 660 HAZAL DEMİR -9E 9 15 5,25 3 9 0,75 2 3 1,25 4 2 3,50 1 8 -1,00 3 3 2,25 0 9 -2,25 22 49 9,75 132,023 11811

13 355 ŞÜKRÜ KESKİN -9E 7 14 3,50 6 4 5,00 5 5 3,75 2 4 1,00 4 19 -0,75 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 29 66 12,50 131,928 11832

14 661 HASİNE AVCI -9E 9 10 6,50 3 5 1,75 5 4 4,00 0 4 -1,00 2 10 -0,50 0 6 -1,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 19 48 7,00 127,803 12383

15 965 CAHİT TURAN -9E 6 21 0,75 2 5 0,75 6 2 5,50 1 5 -0,25 3 6 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 20 41 9,75 126,568 12543

16 46 BEZAR GÜLŞEN -9E 5 13 1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 1 1 0,75 18 33 9,75 125,605 12684

17 0 ASİYE  ACAR -9E 9 16 5,00 3 7 1,25 4 8 2,00 2 4 1,00 1 7 -0,75 1 7 -0,75 1 7 -0,75 2 8 0,00 23 64 7,00 123,548 12995

18 371 SAMED  Ö ZDEM İR -9E 5 4 4,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 14 32 6,00 118,615 13673

19 79 BERİVAN ORHAN -9E 8 18 3,50 2 8 0,00 3 8 1,00 2 4 1,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 2 6 0,50 19 57 4,75 117,653 13813

20 49 KENAN ŞAHİN -9E 6 12 3,00 1 3 0,25 2 8 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 10 27 3,25 115,575 14068

21 351 BİLAL YILDIRIM -9E 6 22 0,50 4 8 2,00 2 10 -0,50 2 4 1,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 9 -2,25 22 95 -1,75 94,443 15720

22 62 MURAT ŞİMŞEK -9E 6 22 0,50 2 10 -0,50 2 9 -0,25 1 5 -0,25 3 22 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 4 6 2,50 21 91 -1,75 89,928 15808

23 0 MAHMUT SÖĞÜT -9E 8 14 4,50 1 8 -1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 12 0,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 14 58 -0,50

24 52 NURİ KÖLGE -9E 2 22 -3,50 2 8 0,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 9 62 -6,50



-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9F

KATILIMLAR

1 7 ZEYNEP KORKUT -9F 14 9 11,75 7 3 6,25 5 4 4,00 5 1 4,75 14 6 12,50 5 2 4,50 5 1 4,75 4 4 3,00 59 30 51,50 268,430 1745

2 696 ÖYKÜ TORLAK -9F 14 9 11,75 7 4 6,00 0 3 -0,75 12 10 9,50 5 4 4,00 4 2 3,50 5 5 3,75 47 37 37,75 230,525 3119

3 707 MELEK OKAY -9F 19 7 17,25 4 3 3,25 0 4 -1,00 6 0 6,00 3 1 2,75 7 3 6,25 3 1 2,75 2 1 1,75 44 20 39,00 225,173 3372

4 704 ELİF DOĞAN -9F 15 9 12,75 7 5 5,75 5 5 3,75 5 1 4,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 2 4 1,00 44 31 36,25 206,160 4386

5 699 HAVVA SOYORAL -9F 12 10 9,50 4 6 2,50 2 7 0,25 5 1 4,75 8 7 6,25 3 6 1,50 5 2 4,50 3 5 1,75 42 44 31,00 202,695 4600

6 27 MESUT ERTEKİN -9F 10 16 6,00 7 4 6,00 6 3 5,25 4 2 3,50 6 2 5,50 4 6 2,50 4 2 3,50 2 2 1,50 43 37 33,75 199,215 4819

7 139 DİLAN ORAK -9F 10 13 6,75 8 4 7,00 4 6 2,50 4 2 3,50 1 3 0,25 6 4 5,00 6 2 5,50 7 1 6,75 46 35 37,25 191,233 5398

8 6 ŞİMAL ERPOLAT -9F 13 8 11,00 4 6 2,50 4 6 2,50 3 3 2,25 5 10 2,50 4 4 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 39 39 29,25 191,075 5412

9 697 PELŞİN ASLAN -9F 11 10 8,50 8 4 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 3 1 2,75 3 4 2,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 38 29 30,75 190,593 5461

10 0 MUHAMMED YAŞAR -9F 14 8 12,00 4 8 2,00 3 7 1,25 2 3 1,25 4 2 3,50 3 4 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 35 37 25,75 189,068 5579

11 705 HÜSEYİN BARLAK -9F 14 9 11,75 5 5 3,75 5 4 4,00 4 2 3,50 2 8 0,00 4 4 3,00 2 6 0,50 2 0 2,00 38 38 28,50 184,368 5933

12 700 TUĞBA AYDIN -9F 9 15 5,25 4 8 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 8 4 7,00 4 5 2,75 3 1 2,75 2 6 0,50 36 45 24,75 183,023 6038

13 692 ŞİLAN KALKANN -9F 12 12 9,00 9 3 8,25 4 5 2,75 5 1 4,75 2 8 0,00 3 6 1,50 3 5 1,75 2 4 1,00 40 44 29,00 179,983 6287

14 671 MAKBULE ASLAN -9F 11 10 8,50 5 6 3,50 2 9 -0,25 6 0 6,00 7 10 4,50 1 9 -1,25 3 4 2,00 2 8 0,00 37 56 23,00 179,778 6312

15 703 SEFA TORLAK -9F 13 13 9,75 4 4 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 32 22 26,50 179,760 6315

16 232 AZİZ KARACA -9F 11 16 7,00 6 4 5,00 7 3 6,25 3 3 2,25 2 2 1,50 4 6 2,50 3 5 1,75 3 7 1,25 39 46 27,50 176,730 6575

17 695 OZAN ŞİMŞEK -9F 9 13 5,75 6 5 4,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 3 4,25 4 3 3,25 1 2 0,50 1 2 0,50 31 32 23,00 172,698 6934

18 702 MERYEM KIRAÇ -9F 12 10 9,50 7 3 6,25 3 8 1,00 2 4 1,00 5 15 1,25 3 4 2,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 36 52 23,00 171,838 7011

19 687 SEMİH KARACA -9F 14 10 11,50 6 4 5,00 3 7 1,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 30 33 21,75 169,585 7239

20 693 YAKUP GÖK -9F 10 13 6,75 9 2 8,50 4 4 3,00 2 4 1,00 3 7 1,25 2 7 0,25 2 6 0,50 2 5 0,75 34 48 22,00 164,480 7778

21 685 ÖZGE ZİLAN KAPAR -9F 9 14 5,50 7 4 6,00 4 4 3,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 33 37 23,75 160,448 8221

22 698 GÜLİSTAN ASLAN -9F 10 15 6,25 3 9 0,75 3 7 1,25 2 4 1,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 4 5 2,75 29 54 15,50 151,180 9331

23 315 HİRANUR GÜNAYDIN -9F 5 12 2,00 3 7 1,25 2 7 0,25 4 2 3,50 5 3 4,25 2 4 1,00 1 1 0,75 2 4 1,00 24 40 14,00 145,960 9993

24 358 KEMAL EKBER TURAN -9F 11 12 8,00 3 8 1,00 5 6 3,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 39 12,25 142,105 10500

25 691 SEMRA IRMAK -9F 6 16 2,00 4 6 2,50 3 5 1,75 3 3 2,25 4 10 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 23 47 11,25 132,413 11747

26 201 ŞER HAMZA ÜNER -9F 4 26 -2,50 4 8 2,00 4 8 2,00 1 5 -0,25 1 9 -1,25 3 6 1,50 0 10 -2,50 17 72 -1,00



-9F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,50 13,11 7,22 4,76 5,66 3,34 2,75 5,61 1,35 2,56 2,36 1,97 6,15 10,34 3,56 2,90 4,66 1,73 2,85 3,68 1,93 2,05 3,91 1,07 34,52 49,33 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,36 13,89 4,89 3,68 6,18 2,14 2,50 5,70 1,07 2,43 2,70 1,75 3,59 10,01 1,09 2,11 5,33 0,78 2,06 4,12 1,03 1,53 4,07 0,51 26,26 52,00 13,26 148,030

SINIF: -9F

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

KATILIMLAR

1 7 ZEYNEP KORKUT -9F 14 9 11,75 17 8 15,00 14 6 12,50 14 7 12,25 59 30 51,50 268,430 1 1 1 462 1745

2 696 ÖYKÜ TORLAK -9F 14 9 11,75 7 7 5,25 12 10 9,50 14 11 11,25 47 37 37,75 230,525 2 2 2 859 3119

3 707 MELEK OKAY -9F 19 7 17,25 10 7 8,25 3 1 2,75 12 5 10,75 44 20 39,00 225,173 3 3 3 924 3372

4 639 VEYSEL BARLAK -9D 13 11 10,25 15 12 12,00 7 4 6,00 10 13 6,75 45 40 35,00 212,275 1 4 4 1120 4010

5 704 ELİF DOĞAN -9F 15 9 12,75 17 11 14,25 2 3 1,25 10 8 8,00 44 31 36,25 206,160 4 5 5 1235 4386

6 716 REYHAN TARİ -9B 15 10 12,50 11 9 8,75 6 7 4,25 8 7 6,25 40 33 31,75 205,015 1 6 6 1251 4447

7 699 HAVVA SOYORAL -9F 12 10 9,50 11 14 7,50 8 7 6,25 11 13 7,75 42 44 31,00 202,695 5 7 7 1315 4600

8 709 EYLÜL AYDIN -9D 13 9 10,75 13 10 10,50 6 5 4,75 9 14 5,50 41 38 31,50 202,445 2 8 8 1325 4626

9 668 BÜŞRA AVCI -9B 17 6 15,50 9 6 7,50 4 5 2,75 5 6 3,50 35 23 29,25 202,063 2 9 9 1331 4642

10 714 UMUT KESKİN -9A 12 9 9,75 9 11 6,25 8 6 6,50 7 3 6,25 36 29 28,75 199,405 1 10 10 1378 4804

11 27 MESUT ERTEKİN -9F 10 16 6,00 17 9 14,75 6 2 5,50 10 10 7,50 43 37 33,75 199,215 6 11 11 1380 4819

12 667 ZEYNEP GEZER -9B 15 10 12,50 8 9 5,75 6 3 5,25 3 10 0,50 32 32 24,00 192,413 3 12 12 1512 5307

13 139 DİLAN ORAK -9F 10 13 6,75 16 12 13,00 1 3 0,25 19 7 17,25 46 35 37,25 191,233 7 13 13 1533 5398

14 6 ŞİMAL ERPOLAT -9F 13 8 11,00 11 15 7,25 5 10 2,50 10 6 8,50 39 39 29,25 191,075 8 14 14 1536 5412

15 697 PELŞİN ASLAN -9F 11 10 8,50 17 8 15,00 3 1 2,75 7 10 4,50 38 29 30,75 190,593 9 15 15 1550 5461

16 701 NURŞİN DÜZENLİ -9E 9 7 7,25 12 6 10,50 6 4 5,00 7 4 6,00 34 21 28,75 189,943 1 16 16 1568 5520

17 0 MUHAMMED YAŞAR -9F 14 8 12,00 9 18 4,50 4 2 3,50 8 9 5,75 35 37 25,75 189,068 10 17 17 1591 5579

18 664 HATİCE BULUT -9B 13 10 10,50 9 6 7,50 6 10 3,50 6 8 4,00 34 34 25,50 185,760 4 18 18 1668 5837

19 705 HÜSEYİN BARLAK -9F 14 9 11,75 14 11 11,25 2 8 0,00 8 10 5,50 38 38 28,50 184,368 11 19 19 1694 5933

20 34 ŞÜKRAN ÇELİK -9A 14 6 12,50 14 5 12,75 5 25 -1,25 10 20 5,00 43 56 29,00 183,473 2 20 20 1708 6002

21 666 HASİBE KIZMAZ -9B 16 10 13,50 14 10 11,50 1 2 0,50 2 10 -0,50 33 32 25,00 183,085 5 21 21 1718 6034

22 700 TUĞBA AYDIN -9F 9 15 5,25 10 14 6,50 8 4 7,00 9 12 6,00 36 45 24,75 183,023 12 22 22 1720 6038

23 682 BEYZANUR ERDEM -9D 10 7 8,25 13 8 11,00 6 8 4,00 6 15 2,25 35 38 25,50 182,880 3 23 23 1723 6049

24 692 ŞİLAN KALKANN -9F 12 12 9,00 18 9 15,75 2 8 0,00 8 15 4,25 40 44 29,00 179,983 13 24 24 1791 6287

25 820 HALİL KAYA -9C 15 5 13,75 8 7 6,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 25 15 21,25 179,960 1 25 25 1792 6292

26 671 MAKBULE ASLAN -9F 11 10 8,50 13 15 9,25 7 10 4,50 6 21 0,75 37 56 23,00 179,778 14 26 26 1799 6312

27 703 SEFA TORLAK -9F 13 13 9,75 8 4 7,00 2 2 1,50 9 3 8,25 32 22 26,50 179,760 15 27 27 1801 6315

28 232 AZİZ KARACA -9F 11 16 7,00 16 10 13,50 2 2 1,50 10 18 5,50 39 46 27,50 176,730 16 28 28 1874 6575

29 0 ŞEYMA KAVAK -9E 7 6 5,50 13 9 10,75 5 1 4,75 3 4 2,00 28 20 23,00 174,053 2 29 29 1930 6804

30 695 OZAN ŞİMŞEK -9F 9 13 5,75 11 9 8,75 5 3 4,25 6 7 4,25 31 32 23,00 172,698 17 30 30 1964 6934

31 545 ENES ÖNER -9C 12 8 10,00 11 11 8,25 3 8 1,00 6 9 3,75 32 36 23,00 172,198 2 31 31 1979 6985

32 702 MERYEM KIRAÇ -9F 12 10 9,50 12 15 8,25 5 15 1,25 7 12 4,00 36 52 23,00 171,838 18 32 32 1984 7011

33 84 BÜŞRA MUTLU -9E 10 5 8,75 11 8 9,00 2 2 1,50 5 4 4,00 28 19 23,25 171,543 3 33 33 1990 7041

34 672 İREM EKİN -9E 10 5 8,75 10 8 8,00 1 1 0,75 7 3 6,25 28 17 23,75 170,018 4 34 34 2035 7191

35 655 ROJİN AYDIN -9E 10 6 8,50 11 12 8,00 2 4 1,00 8 8 6,00 31 30 23,50 169,735 5 35 35 2048 7220

36 687 SEMİH KARACA -9F 14 10 11,50 13 13 9,75 0 1 -0,25 3 9 0,75 30 33 21,75 169,585 19 36 36 2053 7239

37 679 NİSANUR ULUÇ -9D 6 9 3,75 12 7 10,25 7 6 5,50 6 16 2,00 31 38 21,50 169,388 4 37 37 2059 7261

38 93 ÖZGE AYDIN -9C 10 15 6,25 13 14 9,50 4 7 2,25 9 13 5,75 36 49 23,75 169,273 3 38 38 2064 7275

39 381 MEHMET KAYA -9E 10 5 8,75 10 14 6,50 4 7 2,25 5 7 3,25 29 33 20,75 168,503 6 39 39 2079 7351

40 690 BÜŞRA YÖMEN -9B 17 7 15,25 10 16 6,00 3 18 -1,50 4 20 -1,00 34 61 18,75 167,648 6 40 40 2112 7456

41 693 YAKUP GÖK -9F 10 13 6,75 15 10 12,50 3 7 1,25 6 18 1,50 34 48 22,00 164,480 20 41 41 2202 7778

42 677 MEHMET  EMİN  ŞAHİN -9D 10 10 7,50 13 12 10,00 2 6 0,50 7 10 4,50 32 38 22,50 164,365 5 42 42 2207 7792

43 689 HİCRAN IRMAK -9A 14 11 11,25 9 19 4,25 7 15 3,25 30 45 18,75 162,895 3 43 43 2242 7952

44 675 ESRA DOĞMUŞ -9C 8 16 4,00 15 13 11,75 4 4 3,00 5 9 2,75 32 42 21,50 162,538 4 44 44 2254 7986

45 685 ÖZGE ZİLAN KAPAR -9F 9 14 5,50 15 10 12,50 1 5 -0,25 8 8 6,00 33 37 23,75 160,448 21 45 45 2312 8221

46 373 BAHAR KAVAK -9A 11 8 9,00 10 12 7,00 1 2 0,50 6 14 2,50 28 36 19,00 160,360 4 46 46 2316 8230

47 694 YASEMİN TANBOĞA -9A 6 9 3,75 10 8 8,00 2 1 1,75 11 8 9,00 29 26 22,50 159,360 5 47 47 2351 8339

48 369 HAMDİN AVCI -9E 9 4 8,00 10 16 6,00 2 2 1,50 6 15 2,25 27 37 17,75 158,553 7 48 48 2376 8422
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

KATILIMLAR

49 372 TUBA GÜNEŞ -9E 9 10 6,50 5 14 1,50 7 7 5,25 3 12 0,00 24 43 13,25 157,083 8 49 49 2414 8593

50 688 BETÜL KAÇMAZ -9C 9 14 5,50 12 16 8,00 3 5 1,75 6 8 4,00 30 43 19,25 156,978 5 50 50 2417 8605

51 35 BERAT ÖZSUNAR -9C 15 6 13,50 4 8 2,00 1 7 -0,75 2 9 -0,25 22 30 14,50 156,955 6 51 51 2420 8612

52 659 NERMİN ÖNER -9D 9 11 6,25 11 13 7,75 2 8 0,00 9 9 6,75 31 41 20,75 156,160 6 52 52 2442 8697

53 676 ENES ÖNER -9D 9 15 5,25 12 15 8,25 4 12 1,00 9 15 5,25 34 57 19,75 155,125 7 53 53 2475 8828

54 678 MEHMETEMİN GÜNEŞ -9A 10 17 5,75 15 14 11,50 6 24 0,00 8 22 2,50 39 77 19,75 153,793 6 54 54 2506 8989

55 529 TUBA TURAN -9B 10 13 6,75 12 12 9,00 2 5 0,75 5 16 1,00 29 46 17,50 153,500 7 55 55 2515 9026

56 153 PELÇİN KIZMAZ -9A 8 13 4,75 11 14 7,50 4 14 0,50 11 16 7,00 34 57 19,75 152,313 7 56 56 2554 9190

57 522 CEMAL AYDIN -9A 8 14 4,50 10 14 6,50 4 12 1,00 11 15 7,25 33 55 19,25 152,123 8 57 57 2560 9215

58 698 GÜLİSTAN ASLAN -9F 10 15 6,25 8 20 3,00 3 4 2,00 8 15 4,25 29 54 15,50 151,180 22 58 58 2584 9331

59 78 IRMAK GÜNDÜZ -9B 9 14 5,50 14 14 10,50 7 23 1,25 5 23 -0,75 35 74 16,50 150,550 8 59 59 2601 9413

60 362 PELİN KIZ AZ -9A 12 7 10,25 8 9 5,75 2 9 -0,25 0 10 -2,50 22 35 13,25 149,425 9 60 60 2632 9547

61 658 SEVDA ASLAN -9C 5 8 3,00 9 11 6,25 3 3 2,25 8 8 6,00 25 30 17,50 149,123 7 61 61 2637 9581

62 586 KADER IŞIK -9E 7 20 2,00 11 19 6,25 6 9 3,75 8 20 3,00 32 68 15,00 146,608 9 62 62 2721 9917

63 20 HARUN TURGUT -9C 9 14 5,50 12 13 8,75 3 12 0,00 6 15 2,25 30 54 16,50 146,368 8 63 63 2728 9949

64 315 HİRANUR GÜNAYDIN -9F 5 12 2,00 9 16 5,00 5 3 4,25 5 9 2,75 24 40 14,00 145,960 23 64 64 2735 9993

65 673 YILDIZ EKİNCİ -9A 8 16 4,00 11 16 7,00 4 14 0,50 10 17 5,75 33 63 17,25 145,648 10 65 65 2743 10030

66 567 MELTEM AKIN -9D 9 14 5,50 11 13 7,75 4 18 -0,50 8 15 4,25 32 60 17,00 145,613 8 66 66 2746 10035

67 663 MEHMET EMİN KAÇMAZ-9D 10 12 7,00 10 15 6,25 3 13 -0,25 4 9 1,75 27 49 14,75 145,100 9 67 67 2763 10121

68 502 SUDENAZ KARDAŞ -9D 7 14 3,50 9 13 5,75 5 10 2,50 6 13 2,75 27 50 14,50 145,078 10 68 68 2765 10126

69 712 ZEYNEP ULAŞ -9A 8 12 5,00 6 5 4,75 1 1 0,75 7 8 5,00 22 26 15,50 144,838 11 69 69 2774 10149

70 404 GAM * ÖZHAN -9D 10 10 7,50 3 17 -1,25 2 5 0,75 7 6 5,50 22 38 12,50 143,498 11 70 70 2814 10321

71 0 HAŞİM DİLB* -9B 11 17 6,75 1 29 -6,25 10 20 5,00 7 23 1,25 29 89 6,75 142,730 9 71 71 2829 10424

72 358 KEMAL EKBER TURAN -9F 11 12 8,00 9 19 4,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 22 39 12,25 142,105 24 72 72 2848 10500

73 518 ERSİN IŞIK -9D 1 3 0,25 6 5 4,75 7 13 3,75 6 5 4,75 20 26 13,50 139,443 12 73 73 2935 10824

74 168 ADİLE  TEKİN -9C 5 10 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 6 3,50 18 23 12,25 138,050 9 74 74 2973 11028

75 713 HURİ OĞUZ -9B 9 16 5,00 4 19 -0,75 6 16 2,00 8 15 4,25 27 66 10,50 137,893 10 75 75 2978 11047

76 429 BELGİN ORHAN -9A 8 11 5,25 7 17 2,75 4 8 2,00 3 14 -0,50 22 50 9,50 137,173 12 76 76 2994 11120

77 0 MURAT PÜGE -9A 12 11 9,25 6 20 1,00 0 3 -0,75 3 13 -0,25 21 47 9,25 136,923 13 77 77 2997 11146

78 98 YAĞMUR YILDIZ -9E 11 16 7,00 6 24 0,00 8 20 3,00 25 60 10,00 135,420 10 78 78 3039 11366

79 0 HEDİYE TURAN -9A 9 13 5,75 6 13 2,75 1 1 0,75 2 9 -0,25 18 36 9,00 133,478 14 79 79 3091 11609

80 0 HÜSEYİN ŞAHİN -9D 8 20 3,00 8 22 2,50 5 10 2,50 7 23 1,25 28 75 9,25 133,093 13 80 80 3104 11657

81 691 SEMRA IRMAK -9F 6 16 2,00 10 14 6,50 4 10 1,50 3 7 1,25 23 47 11,25 132,413 25 81 81 3125 11747

82 599 BARAN ŞİMŞEK -9E 13 12 10,00 5 24 -1,00 4 23 -1,75 6 22 0,50 28 81 7,75 132,233 11 82 82 3131 11777

83 660 HAZAL DEMİR -9E 9 15 5,25 9 14 5,50 4 20 -1,00 22 49 9,75 132,023 12 83 83 3141 11811

84 355 ŞÜKRÜ KESKİN -9E 7 14 3,50 13 13 9,75 4 19 -0,75 5 20 0,00 29 66 12,50 131,928 13 84 84 3145 11832

85 211 HAZARE YAVUZ -9A 7 12 4,00 5 7 3,25 1 5 -0,25 6 6 4,50 19 30 11,50 131,413 15 85 85 3157 11897

86 680 BERİTAN ARAS -9D 11 15 7,25 6 11 3,25 3 17 -1,25 3 12 0,00 23 55 9,25 131,290 14 86 86 3162 11919

87 173 ESRA SİNGER -9B 6 15 2,25 6 19 1,25 4 4 3,00 5 13 1,75 21 51 8,25 130,750 11 87 87 3174 11990

88 720 MELİKE YALÇIN -9C 6 15 2,25 3 9 0,75 5 5 3,75 2 8 0,00 16 37 6,75 130,040 10 88 88 3188 12076

89 91 YUSUF YILDIZ -9A 10 13 6,75 5 15 1,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 16 34 7,50 129,448 16 89 89 3211 12165

90 379 EMRECAN KIRŞAN -9C 10 20 5,00 6 10 3,50 16 30 8,50 128,640 11 90 90 3227 12279

91 674 FATİME KARDAŞ -9A 7 11 4,25 6 12 3,00 2 8 0,00 4 9 1,75 19 40 9,00 127,825 17 91 91 3251 12378

92 661 HASİNE AVCI -9E 9 10 6,50 8 13 4,75 2 10 -0,50 0 15 -3,75 19 48 7,00 127,803 14 92 92 3253 12383

93 58 SELİM ÖZDEMİR -9C 6 7 4,25 3 11 0,25 3 11 0,25 6 8 4,00 18 37 8,75 127,585 12 93 93 3261 12412

94 321 M ALİ GÜNER -9B 11 19 6,25 7 23 1,25 5 25 -1,25 23 67 6,25 126,650 12 94 94 3280 12529

95 965 CAHİT TURAN -9E 6 21 0,75 9 12 6,00 3 6 1,50 2 2 1,50 20 41 9,75 126,568 15 95 95 3282 12543

96 46 BEZAR GÜLŞEN -9E 5 13 1,75 8 11 5,25 1 2 0,50 4 7 2,25 18 33 9,75 125,605 16 96 96 3302 12684
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

KATILIMLAR

97 0 FERDİ ÇİFTÇİ -9A 8 15 4,25 6 18 1,50 4 17 -0,25 7 17 2,75 25 67 8,25 125,308 18 97 97 3307 12742

98 595 HARUN TURĞUT -9C 6 20 1,00 8 21 2,75 5 11 2,25 5 14 1,50 24 66 7,50 124,438 13 98 98 3331 12861

99 357 BİLAL IRMAK -9B 7 17 2,75 7 14 3,50 2 9 -0,25 6 12 3,00 22 52 9,00 123,760 13 99 99 3349 12967

100 0 ASİYE  ACAR -9E 9 16 5,00 9 19 4,25 1 7 -0,75 4 22 -1,50 23 64 7,00 123,548 17 100 100 3357 12995

101 115 AYNUR TURĞUT -9C 3 10 0,50 5 15 1,25 4 9 1,75 8 12 5,00 20 46 8,50 123,433 14 101 101 3361 13013

102 95 NEŞE NUR  ORAK -9A 7 20 2,00 9 19 4,25 0 3 -0,75 8 16 4,00 24 58 9,50 121,643 19 102 102 3409 13266

103 0 MUHAMMED DİLBER -9B 8 22 2,50 10 20 5,00 7 23 1,25 3 27 -3,75 28 92 5,00 120,300 14 103 103 3436 13450

104 721 GÜLSÜM ORUÇ -9C 3 8 1,00 5 11 2,25 3 6 1,50 4 10 1,50 15 35 6,25 119,595 15 104 104 3449 13547

105 371 SAMED  Ö ZDEM İR -9E 5 4 4,00 7 10 4,50 0 4 -1,00 2 14 -1,50 14 32 6,00 118,615 18 105 105 3470 13673

106 79 BERİVAN ORHAN -9E 8 18 3,50 7 20 2,00 4 19 -0,75 19 57 4,75 117,653 19 106 106 3495 13813

107 686 MEHMET KAYA -9A 9 14 5,50 5 16 1,00 0 7 -1,75 2 6 0,50 16 43 5,25 117,568 20 107 107 3499 13823

108 49 KENAN ŞAHİN -9E 6 12 3,00 3 11 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 10 27 3,25 115,575 20 108 108 3542 14068

109 546 BİLAL GÜLMEZ -9C 5 18 0,50 4 17 -0,25 3 3 2,25 3 13 -0,25 15 51 2,25 112,500 16 109 109 3596 14429

110 364 BÜŞRA IŞIK 6 18 1,50 12 17 7,75 0 11 -2,75 5 18 0,50 23 64 7,00 110,143 1 110 110 3639 14700

111 18 HÜSEYİN DİLBER -9C 4 26 -2,50 9 21 3,75 7 23 1,25 8 20 3,00 28 90 5,50 109,738 17 111 111 3646 14744

112 0 MEHMET EMİN TEMİZ -9B 4 25 -2,25 5 25 -1,25 9 21 3,75 7 23 1,25 25 94 1,50 109,253 15 112 112 3651 14782

113 504 ÖZGÜR ERDEMM -9B 1 6 -0,50 7 11 4,25 2 5 0,75 10 22 4,50 108,553 16 113 113 3665 14853

114 142 AHMET ORAK -9B 7 18 2,50 8 18 3,50 0 14 -3,50 7 15 3,25 22 65 5,75 106,848 17 114 114 3686 15018

115 0 MEHMET S ALİH KESKİN-9C 7 21 1,75 9 21 3,75 5 25 -1,25 4 26 -2,50 25 93 1,75 104,330 18 115 115 3726 15243

116 656 MEHMET AVCI -9A 6 18 1,50 5 21 -0,25 5 17 0,75 3 24 -3,00 19 80 -1,00 103,803 21 116 116 3730 15280

117 32 OSMAN KIZAR -9B 7 16 3,00 3 16 -1,00 0 9 -2,25 5 14 1,50 15 55 1,25 102,198 18 117 117 3745 15380

118 21 MEHMET DOĞAN MUTLU-9D 6 21 0,75 7 20 2,00 2 15 -1,75 5 14 1,50 20 70 2,50 101,660 15 118 118 3751 15417

119 649 MESUT GÜNEŞ -9A 6 16 2,00 6 19 1,25 4 22 -1,50 3 17 -1,25 19 74 0,50 101,213 22 119 119 3754 15446

120 30 İBRAHİMSOLMAZ -9A 4 15 0,25 8 21 2,75 4 26 -2,50 7 21 1,75 23 83 2,25 97,875 23 120 120 3771 15597

121 14 ŞAHİNTUTUŞ -9D 8 22 2,50 11 19 6,25 3 27 -3,75 2 28 -5,00 24 96 0,00 95,388 16 121 121 3788 15696

122 351 BİLAL YILDIRIM -9E 6 22 0,50 8 22 2,50 5 25 -1,25 3 26 -3,50 22 95 -1,75 94,443 21 122 122 3792 15720

123 360 HAMZA KESKİN -9D 4 23 -1,75 6 22 0,50 3 23 -2,75 9 12 6,00 22 80 2,00 91,670 17 123 123 3802 15778

124 722 YAKUPTURGUT -9C 2 16 -2,00 4 11 1,25 3 17 -1,25 5 16 1,00 14 60 -1,00 90,018 19 124 124 3804 15803

125 62 MURAT ŞİMŞEK -9E 6 22 0,50 5 24 -1,00 3 22 -2,50 7 23 1,25 21 91 -1,75 89,928 22 125 125 3806 15808

126 265 TUBA KAYA -9D 1 22 -4,50 5 18 0,50 4 13 0,75 2 11 -0,75 12 64 -4,00 84,535 18 126 126 3819 15868

127 0 HASAN DURSUN -9D 7 23 1,25 5 19 0,25 0 19 -4,75 3 10 0,50 15 71 -2,75 82,980 19 127 127 3820 15873

128 526 BİLAL YAVUZ -9C 2 22 -3,50 3 25 -3,25 6 22 0,50 5 17 0,75 16 86 -5,50 82,388 20 128 128 3823 15878

129 665 MUSTAFA ÇETİN -9A 3 24 -3,00 7 23 1,25 0 15 -3,75 8 19 3,25 18 81 -2,25 77,620 24 129 129 3825 15896

130 0 1 3 0,25 1 3 0,25

131 0 0 0 0,00

132 0 MAHMUT SÖĞÜT -9E 8 14 4,50 2 14 -1,50 3 12 0,00 1 18 -3,50 14 58 -0,50

133 201 ŞER HAMZA ÜNER -9F 4 26 -2,50 9 21 3,75 4 25 -2,25 17 72 -1,00

134 75 REYYAN MUTLU -9D 4 16 0,00 4 13 0,75 1 12 -2,00 2 10 -0,50 11 51 -1,75

135 681 İBRAHİM SOĞUN -9A 2 13 -1,25 3 16 -1,00 3 22 -2,50 7 18 2,50 15 69 -2,25

136 322 EBUBEKİR GÜLMEZ -9C 5 25 -1,25 7 23 1,25 5 24 -1,00 5 25 -1,25 22 97 -2,25

137 0 KADER YILDIRIM -9C 5 24 -1,00 4 24 -2,00 9 20 4,00 3 27 -3,75 21 95 -2,75

138 45 FATMANU  ATILĞAN -9C 0 16 -4,00 8 13 4,75 2 18 -2,50 3 19 -1,75 13 66 -3,50

139 403 ZINAR GÜMÜŞ -9B 5 18 0,50 3 16 -1,00 1 6 -0,50 1 15 -2,75 10 55 -3,75

140 288 BURHAN YARBA -9B 3 23 -2,75 7 20 2,00 3 23 -2,75 4 23 -1,75 17 89 -5,25

141 0 MEHMET KAYA 2 28 -5,00 6 23 0,25 0 2 -0,50 5 21 -0,25 13 74 -5,50

142 52 NURİ KÖLGE -9E 2 22 -3,50 4 19 -0,75 2 8 0,00 1 13 -2,25 9 62 -6,50

143 63 MERVE KÖLGE -9D 4 20 -1,00 4 19 -0,75 4 17 -0,25 0 20 -5,00 12 76 -7,00

144 80 M YUSUF YILDIRIM -9B 7 21 1,75 1 29 -6,25 4 26 -2,50 12 76 -7,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

KATILIMLAR

145 40 ESMANUR GÜNDÜZ -9D 2 22 -3,50 3 16 -1,00 1 16 -3,00 3 11 0,25 9 65 -7,25

146 359 MUHAMMED ULUHATUN-9D 4 26 -2,50 5 25 -1,25 5 25 -1,25 4 26 -2,50 18 102 -7,50

147 73 MELEK ÖZMEN -9D 4 25 -2,25 0 20 -5,00 2 15 -1,75 2 19 -2,75 8 79 -11,75
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 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

SINIF: 

KATILIMLAR

1 364 BÜŞRA IŞIK 6 18 1,50 12 17 7,75 0 11 -2,75 5 18 0,50 23 64 7,00 110,143 1 110 110 3639 14700

2 0 1 3 0,25 1 3 0,25

3 0 0 0 0,00

4 0 MEHMET KAYA 2 28 -5,00 6 23 0,25 0 2 -0,50 5 21 -0,25 13 74 -5,50
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-9A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 714 UMUT KESKİN -9A 12 9 9,75 9 11 6,25 8 6 6,50 7 3 6,25 36 29 28,75 199,405 1 10 10 1378 4804

2 34 ŞÜKRAN ÇELİK -9A 14 6 12,50 14 5 12,75 5 25 -1,25 10 20 5,00 43 56 29,00 183,473 2 20 20 1708 6002

3 689 HİCRAN IRMAK -9A 14 11 11,25 9 19 4,25 7 15 3,25 30 45 18,75 162,895 3 43 43 2242 7952

4 373 BAHAR KAVAK -9A 11 8 9,00 10 12 7,00 1 2 0,50 6 14 2,50 28 36 19,00 160,360 4 46 46 2316 8230

5 694 YASEMİN TANBOĞA -9A 6 9 3,75 10 8 8,00 2 1 1,75 11 8 9,00 29 26 22,50 159,360 5 47 47 2351 8339

6 678 MEHMETEMİN GÜNEŞ -9A 10 17 5,75 15 14 11,50 6 24 0,00 8 22 2,50 39 77 19,75 153,793 6 54 54 2506 8989

7 153 PELÇİN KIZMAZ -9A 8 13 4,75 11 14 7,50 4 14 0,50 11 16 7,00 34 57 19,75 152,313 7 56 56 2554 9190

8 522 CEMAL AYDIN -9A 8 14 4,50 10 14 6,50 4 12 1,00 11 15 7,25 33 55 19,25 152,123 8 57 57 2560 9215

9 362 PELİN KIZ AZ -9A 12 7 10,25 8 9 5,75 2 9 -0,25 0 10 -2,50 22 35 13,25 149,425 9 60 60 2632 9547

10 673 YILDIZ EKİNCİ -9A 8 16 4,00 11 16 7,00 4 14 0,50 10 17 5,75 33 63 17,25 145,648 10 65 65 2743 10030

11 712 ZEYNEP ULAŞ -9A 8 12 5,00 6 5 4,75 1 1 0,75 7 8 5,00 22 26 15,50 144,838 11 69 69 2774 10149

12 429 BELGİN ORHAN -9A 8 11 5,25 7 17 2,75 4 8 2,00 3 14 -0,50 22 50 9,50 137,173 12 76 76 2994 11120

13 0 MURAT PÜGE -9A 12 11 9,25 6 20 1,00 0 3 -0,75 3 13 -0,25 21 47 9,25 136,923 13 77 77 2997 11146

14 0 HEDİYE TURAN -9A 9 13 5,75 6 13 2,75 1 1 0,75 2 9 -0,25 18 36 9,00 133,478 14 79 79 3091 11609

15 211 HAZARE YAVUZ -9A 7 12 4,00 5 7 3,25 1 5 -0,25 6 6 4,50 19 30 11,50 131,413 15 85 85 3157 11897

16 91 YUSUF YILDIZ -9A 10 13 6,75 5 15 1,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 16 34 7,50 129,448 16 89 89 3211 12165

17 674 FATİME KARDAŞ -9A 7 11 4,25 6 12 3,00 2 8 0,00 4 9 1,75 19 40 9,00 127,825 17 91 91 3251 12378

18 0 FERDİ ÇİFTÇİ -9A 8 15 4,25 6 18 1,50 4 17 -0,25 7 17 2,75 25 67 8,25 125,308 18 97 97 3307 12742

19 95 NEŞE NUR  ORAK -9A 7 20 2,00 9 19 4,25 0 3 -0,75 8 16 4,00 24 58 9,50 121,643 19 102 102 3409 13266

20 686 MEHMET KAYA -9A 9 14 5,50 5 16 1,00 0 7 -1,75 2 6 0,50 16 43 5,25 117,568 20 107 107 3499 13823

21 656 MEHMET AVCI -9A 6 18 1,50 5 21 -0,25 5 17 0,75 3 24 -3,00 19 80 -1,00 103,803 21 116 116 3730 15280

22 649 MESUT GÜNEŞ -9A 6 16 2,00 6 19 1,25 4 22 -1,50 3 17 -1,25 19 74 0,50 101,213 22 119 119 3754 15446

23 30 İBRAHİMSOLMAZ -9A 4 15 0,25 8 21 2,75 4 26 -2,50 7 21 1,75 23 83 2,25 97,875 23 120 120 3771 15597

24 665 MUSTAFA ÇETİN -9A 3 24 -3,00 7 23 1,25 0 15 -3,75 8 19 3,25 18 81 -2,25 77,620 24 129 129 3825 15896

25 681 İBRAHİM SOĞUN -9A 2 13 -1,25 3 16 -1,00 3 22 -2,50 7 18 2,50 15 69 -2,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 716 REYHAN TARİ -9B 15 10 12,50 11 9 8,75 6 7 4,25 8 7 6,25 40 33 31,75 205,015 1 6 6 1251 4447

2 668 BÜŞRA AVCI -9B 17 6 15,50 9 6 7,50 4 5 2,75 5 6 3,50 35 23 29,25 202,063 2 9 9 1331 4642

3 667 ZEYNEP GEZER -9B 15 10 12,50 8 9 5,75 6 3 5,25 3 10 0,50 32 32 24,00 192,413 3 12 12 1512 5307

4 664 HATİCE BULUT -9B 13 10 10,50 9 6 7,50 6 10 3,50 6 8 4,00 34 34 25,50 185,760 4 18 18 1668 5837

5 666 HASİBE KIZMAZ -9B 16 10 13,50 14 10 11,50 1 2 0,50 2 10 -0,50 33 32 25,00 183,085 5 21 21 1718 6034

6 690 BÜŞRA YÖMEN -9B 17 7 15,25 10 16 6,00 3 18 -1,50 4 20 -1,00 34 61 18,75 167,648 6 40 40 2112 7456

7 529 TUBA TURAN -9B 10 13 6,75 12 12 9,00 2 5 0,75 5 16 1,00 29 46 17,50 153,500 7 55 55 2515 9026

8 78 IRMAK GÜNDÜZ -9B 9 14 5,50 14 14 10,50 7 23 1,25 5 23 -0,75 35 74 16,50 150,550 8 59 59 2601 9413

9 0 HAŞİM DİLB* -9B 11 17 6,75 1 29 -6,25 10 20 5,00 7 23 1,25 29 89 6,75 142,730 9 71 71 2829 10424

10 713 HURİ OĞUZ -9B 9 16 5,00 4 19 -0,75 6 16 2,00 8 15 4,25 27 66 10,50 137,893 10 75 75 2978 11047

11 173 ESRA SİNGER -9B 6 15 2,25 6 19 1,25 4 4 3,00 5 13 1,75 21 51 8,25 130,750 11 87 87 3174 11990

12 321 M ALİ GÜNER -9B 11 19 6,25 7 23 1,25 5 25 -1,25 23 67 6,25 126,650 12 94 94 3280 12529

13 357 BİLAL IRMAK -9B 7 17 2,75 7 14 3,50 2 9 -0,25 6 12 3,00 22 52 9,00 123,760 13 99 99 3349 12967

14 0 MUHAMMED DİLBER -9B 8 22 2,50 10 20 5,00 7 23 1,25 3 27 -3,75 28 92 5,00 120,300 14 103 103 3436 13450

15 0 MEHMET EMİN TEMİZ -9B 4 25 -2,25 5 25 -1,25 9 21 3,75 7 23 1,25 25 94 1,50 109,253 15 112 112 3651 14782

16 504 ÖZGÜR ERDEMM -9B 1 6 -0,50 7 11 4,25 2 5 0,75 10 22 4,50 108,553 16 113 113 3665 14853

17 142 AHMET ORAK -9B 7 18 2,50 8 18 3,50 0 14 -3,50 7 15 3,25 22 65 5,75 106,848 17 114 114 3686 15018

18 32 OSMAN KIZAR -9B 7 16 3,00 3 16 -1,00 0 9 -2,25 5 14 1,50 15 55 1,25 102,198 18 117 117 3745 15380

19 403 ZINAR GÜMÜŞ -9B 5 18 0,50 3 16 -1,00 1 6 -0,50 1 15 -2,75 10 55 -3,75

20 288 BURHAN YARBA -9B 3 23 -2,75 7 20 2,00 3 23 -2,75 4 23 -1,75 17 89 -5,25

21 80 M YUSUF YILDIRIM -9B 7 21 1,75 1 29 -6,25 4 26 -2,50 12 76 -7,00
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-9C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 820 HALİL KAYA -9C 15 5 13,75 8 7 6,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 25 15 21,25 179,960 1 25 25 1792 6292

2 545 ENES ÖNER -9C 12 8 10,00 11 11 8,25 3 8 1,00 6 9 3,75 32 36 23,00 172,198 2 31 31 1979 6985

3 93 ÖZGE AYDIN -9C 10 15 6,25 13 14 9,50 4 7 2,25 9 13 5,75 36 49 23,75 169,273 3 38 38 2064 7275

4 675 ESRA DOĞMUŞ -9C 8 16 4,00 15 13 11,75 4 4 3,00 5 9 2,75 32 42 21,50 162,538 4 44 44 2254 7986

5 688 BETÜL KAÇMAZ -9C 9 14 5,50 12 16 8,00 3 5 1,75 6 8 4,00 30 43 19,25 156,978 5 50 50 2417 8605

6 35 BERAT ÖZSUNAR -9C 15 6 13,50 4 8 2,00 1 7 -0,75 2 9 -0,25 22 30 14,50 156,955 6 51 51 2420 8612

7 658 SEVDA ASLAN -9C 5 8 3,00 9 11 6,25 3 3 2,25 8 8 6,00 25 30 17,50 149,123 7 61 61 2637 9581

8 20 HARUN TURGUT -9C 9 14 5,50 12 13 8,75 3 12 0,00 6 15 2,25 30 54 16,50 146,368 8 63 63 2728 9949

9 168 ADİLE  TEKİN -9C 5 10 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 6 3,50 18 23 12,25 138,050 9 74 74 2973 11028

10 720 MELİKE YALÇIN -9C 6 15 2,25 3 9 0,75 5 5 3,75 2 8 0,00 16 37 6,75 130,040 10 88 88 3188 12076

11 379 EMRECAN KIRŞAN -9C 10 20 5,00 6 10 3,50 16 30 8,50 128,640 11 90 90 3227 12279

12 58 SELİM ÖZDEMİR -9C 6 7 4,25 3 11 0,25 3 11 0,25 6 8 4,00 18 37 8,75 127,585 12 93 93 3261 12412

13 595 HARUN TURĞUT -9C 6 20 1,00 8 21 2,75 5 11 2,25 5 14 1,50 24 66 7,50 124,438 13 98 98 3331 12861

14 115 AYNUR TURĞUT -9C 3 10 0,50 5 15 1,25 4 9 1,75 8 12 5,00 20 46 8,50 123,433 14 101 101 3361 13013

15 721 GÜLSÜM ORUÇ -9C 3 8 1,00 5 11 2,25 3 6 1,50 4 10 1,50 15 35 6,25 119,595 15 104 104 3449 13547

16 546 BİLAL GÜLMEZ -9C 5 18 0,50 4 17 -0,25 3 3 2,25 3 13 -0,25 15 51 2,25 112,500 16 109 109 3596 14429

17 18 HÜSEYİN DİLBER -9C 4 26 -2,50 9 21 3,75 7 23 1,25 8 20 3,00 28 90 5,50 109,738 17 111 111 3646 14744

18 0 MEHMET S ALİH KESKİN-9C 7 21 1,75 9 21 3,75 5 25 -1,25 4 26 -2,50 25 93 1,75 104,330 18 115 115 3726 15243

19 722 YAKUPTURGUT -9C 2 16 -2,00 4 11 1,25 3 17 -1,25 5 16 1,00 14 60 -1,00 90,018 19 124 124 3804 15803

20 526 BİLAL YAVUZ -9C 2 22 -3,50 3 25 -3,25 6 22 0,50 5 17 0,75 16 86 -5,50 82,388 20 128 128 3823 15878

21 322 EBUBEKİR GÜLMEZ -9C 5 25 -1,25 7 23 1,25 5 24 -1,00 5 25 -1,25 22 97 -2,25

22 0 KADER YILDIRIM -9C 5 24 -1,00 4 24 -2,00 9 20 4,00 3 27 -3,75 21 95 -2,75

23 45 FATMANU  ATILĞAN -9C 0 16 -4,00 8 13 4,75 2 18 -2,50 3 19 -1,75 13 66 -3,50
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-9D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

SINIF: -9D

KATILIMLAR

1 639 VEYSEL BARLAK -9D 13 11 10,25 15 12 12,00 7 4 6,00 10 13 6,75 45 40 35,00 212,275 1 4 4 1120 4010

2 709 EYLÜL AYDIN -9D 13 9 10,75 13 10 10,50 6 5 4,75 9 14 5,50 41 38 31,50 202,445 2 8 8 1325 4626

3 682 BEYZANUR ERDEM -9D 10 7 8,25 13 8 11,00 6 8 4,00 6 15 2,25 35 38 25,50 182,880 3 23 23 1723 6049

4 679 NİSANUR ULUÇ -9D 6 9 3,75 12 7 10,25 7 6 5,50 6 16 2,00 31 38 21,50 169,388 4 37 37 2059 7261

5 677 MEHMET  EMİN  ŞAHİN -9D 10 10 7,50 13 12 10,00 2 6 0,50 7 10 4,50 32 38 22,50 164,365 5 42 42 2207 7792

6 659 NERMİN ÖNER -9D 9 11 6,25 11 13 7,75 2 8 0,00 9 9 6,75 31 41 20,75 156,160 6 52 52 2442 8697

7 676 ENES ÖNER -9D 9 15 5,25 12 15 8,25 4 12 1,00 9 15 5,25 34 57 19,75 155,125 7 53 53 2475 8828

8 567 MELTEM AKIN -9D 9 14 5,50 11 13 7,75 4 18 -0,50 8 15 4,25 32 60 17,00 145,613 8 66 66 2746 10035

9 663 MEHMET EMİN KAÇMAZ-9D 10 12 7,00 10 15 6,25 3 13 -0,25 4 9 1,75 27 49 14,75 145,100 9 67 67 2763 10121

10 502 SUDENAZ KARDAŞ -9D 7 14 3,50 9 13 5,75 5 10 2,50 6 13 2,75 27 50 14,50 145,078 10 68 68 2765 10126

11 404 GAM * ÖZHAN -9D 10 10 7,50 3 17 -1,25 2 5 0,75 7 6 5,50 22 38 12,50 143,498 11 70 70 2814 10321

12 518 ERSİN IŞIK -9D 1 3 0,25 6 5 4,75 7 13 3,75 6 5 4,75 20 26 13,50 139,443 12 73 73 2935 10824

13 0 HÜSEYİN ŞAHİN -9D 8 20 3,00 8 22 2,50 5 10 2,50 7 23 1,25 28 75 9,25 133,093 13 80 80 3104 11657

14 680 BERİTAN ARAS -9D 11 15 7,25 6 11 3,25 3 17 -1,25 3 12 0,00 23 55 9,25 131,290 14 86 86 3162 11919

15 21 MEHMET DOĞAN MUTLU-9D 6 21 0,75 7 20 2,00 2 15 -1,75 5 14 1,50 20 70 2,50 101,660 15 118 118 3751 15417

16 14 ŞAHİNTUTUŞ -9D 8 22 2,50 11 19 6,25 3 27 -3,75 2 28 -5,00 24 96 0,00 95,388 16 121 121 3788 15696

17 360 HAMZA KESKİN -9D 4 23 -1,75 6 22 0,50 3 23 -2,75 9 12 6,00 22 80 2,00 91,670 17 123 123 3802 15778

18 265 TUBA KAYA -9D 1 22 -4,50 5 18 0,50 4 13 0,75 2 11 -0,75 12 64 -4,00 84,535 18 126 126 3819 15868

19 0 HASAN DURSUN -9D 7 23 1,25 5 19 0,25 0 19 -4,75 3 10 0,50 15 71 -2,75 82,980 19 127 127 3820 15873

20 75 REYYAN MUTLU -9D 4 16 0,00 4 13 0,75 1 12 -2,00 2 10 -0,50 11 51 -1,75

21 63 MERVE KÖLGE -9D 4 20 -1,00 4 19 -0,75 4 17 -0,25 0 20 -5,00 12 76 -7,00

22 40 ESMANUR GÜNDÜZ -9D 2 22 -3,50 3 16 -1,00 1 16 -3,00 3 11 0,25 9 65 -7,25

23 359 MUHAMMED ULUHATUN-9D 4 26 -2,50 5 25 -1,25 5 25 -1,25 4 26 -2,50 18 102 -7,50

24 73 MELEK ÖZMEN -9D 4 25 -2,25 0 20 -5,00 2 15 -1,75 2 19 -2,75 8 79 -11,75
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-9E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

SINIF: -9E

KATILIMLAR

1 701 NURŞİN DÜZENLİ -9E 9 7 7,25 12 6 10,50 6 4 5,00 7 4 6,00 34 21 28,75 189,943 1 16 16 1568 5520

2 0 ŞEYMA KAVAK -9E 7 6 5,50 13 9 10,75 5 1 4,75 3 4 2,00 28 20 23,00 174,053 2 29 29 1930 6804

3 84 BÜŞRA MUTLU -9E 10 5 8,75 11 8 9,00 2 2 1,50 5 4 4,00 28 19 23,25 171,543 3 33 33 1990 7041

4 672 İREM EKİN -9E 10 5 8,75 10 8 8,00 1 1 0,75 7 3 6,25 28 17 23,75 170,018 4 34 34 2035 7191

5 655 ROJİN AYDIN -9E 10 6 8,50 11 12 8,00 2 4 1,00 8 8 6,00 31 30 23,50 169,735 5 35 35 2048 7220

6 381 MEHMET KAYA -9E 10 5 8,75 10 14 6,50 4 7 2,25 5 7 3,25 29 33 20,75 168,503 6 39 39 2079 7351

7 369 HAMDİN AVCI -9E 9 4 8,00 10 16 6,00 2 2 1,50 6 15 2,25 27 37 17,75 158,553 7 48 48 2376 8422

8 372 TUBA GÜNEŞ -9E 9 10 6,50 5 14 1,50 7 7 5,25 3 12 0,00 24 43 13,25 157,083 8 49 49 2414 8593

9 586 KADER IŞIK -9E 7 20 2,00 11 19 6,25 6 9 3,75 8 20 3,00 32 68 15,00 146,608 9 62 62 2721 9917

10 98 YAĞMUR YILDIZ -9E 11 16 7,00 6 24 0,00 8 20 3,00 25 60 10,00 135,420 10 78 78 3039 11366

11 599 BARAN ŞİMŞEK -9E 13 12 10,00 5 24 -1,00 4 23 -1,75 6 22 0,50 28 81 7,75 132,233 11 82 82 3131 11777

12 660 HAZAL DEMİR -9E 9 15 5,25 9 14 5,50 4 20 -1,00 22 49 9,75 132,023 12 83 83 3141 11811

13 355 ŞÜKRÜ KESKİN -9E 7 14 3,50 13 13 9,75 4 19 -0,75 5 20 0,00 29 66 12,50 131,928 13 84 84 3145 11832

14 661 HASİNE AVCI -9E 9 10 6,50 8 13 4,75 2 10 -0,50 0 15 -3,75 19 48 7,00 127,803 14 92 92 3253 12383

15 965 CAHİT TURAN -9E 6 21 0,75 9 12 6,00 3 6 1,50 2 2 1,50 20 41 9,75 126,568 15 95 95 3282 12543

16 46 BEZAR GÜLŞEN -9E 5 13 1,75 8 11 5,25 1 2 0,50 4 7 2,25 18 33 9,75 125,605 16 96 96 3302 12684

17 0 ASİYE  ACAR -9E 9 16 5,00 9 19 4,25 1 7 -0,75 4 22 -1,50 23 64 7,00 123,548 17 100 100 3357 12995

18 371 SAMED  Ö ZDEM İR -9E 5 4 4,00 7 10 4,50 0 4 -1,00 2 14 -1,50 14 32 6,00 118,615 18 105 105 3470 13673

19 79 BERİVAN ORHAN -9E 8 18 3,50 7 20 2,00 4 19 -0,75 19 57 4,75 117,653 19 106 106 3495 13813

20 49 KENAN ŞAHİN -9E 6 12 3,00 3 11 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 10 27 3,25 115,575 20 108 108 3542 14068

21 351 BİLAL YILDIRIM -9E 6 22 0,50 8 22 2,50 5 25 -1,25 3 26 -3,50 22 95 -1,75 94,443 21 122 122 3792 15720

22 62 MURAT ŞİMŞEK -9E 6 22 0,50 5 24 -1,00 3 22 -2,50 7 23 1,25 21 91 -1,75 89,928 22 125 125 3806 15808

23 0 MAHMUT SÖĞÜT -9E 8 14 4,50 2 14 -1,50 3 12 0,00 1 18 -3,50 14 58 -0,50

24 52 NURİ KÖLGE -9E 2 22 -3,50 4 19 -0,75 2 8 0,00 1 13 -2,25 9 62 -6,50
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-9F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF 147 147 4104 17767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,5 13,1 7,22 10,1 13,6 6,66 6,2 10,3 3,56 7,8 12,3 4,73 34,5 49,3 22,17 178,940

Okul Ortalaması 8,4 13,9 4,89 8,6 14,6 4,96 3,6 10,0 1,09 5,7 13,5 2,31 26,3 52,0 13,25 148,030

SINIF: -9F

KATILIMLAR

1 7 ZEYNEP KORKUT -9F 14 9 11,75 17 8 15,00 14 6 12,50 14 7 12,25 59 30 51,50 268,430 1 1 1 462 1745

2 696 ÖYKÜ TORLAK -9F 14 9 11,75 7 7 5,25 12 10 9,50 14 11 11,25 47 37 37,75 230,525 2 2 2 859 3119

3 707 MELEK OKAY -9F 19 7 17,25 10 7 8,25 3 1 2,75 12 5 10,75 44 20 39,00 225,173 3 3 3 924 3372

4 704 ELİF DOĞAN -9F 15 9 12,75 17 11 14,25 2 3 1,25 10 8 8,00 44 31 36,25 206,160 4 5 5 1235 4386

5 699 HAVVA SOYORAL -9F 12 10 9,50 11 14 7,50 8 7 6,25 11 13 7,75 42 44 31,00 202,695 5 7 7 1315 4600

6 27 MESUT ERTEKİN -9F 10 16 6,00 17 9 14,75 6 2 5,50 10 10 7,50 43 37 33,75 199,215 6 11 11 1380 4819

7 139 DİLAN ORAK -9F 10 13 6,75 16 12 13,00 1 3 0,25 19 7 17,25 46 35 37,25 191,233 7 13 13 1533 5398

8 6 ŞİMAL ERPOLAT -9F 13 8 11,00 11 15 7,25 5 10 2,50 10 6 8,50 39 39 29,25 191,075 8 14 14 1536 5412

9 697 PELŞİN ASLAN -9F 11 10 8,50 17 8 15,00 3 1 2,75 7 10 4,50 38 29 30,75 190,593 9 15 15 1550 5461

10 0 MUHAMMED YAŞAR -9F 14 8 12,00 9 18 4,50 4 2 3,50 8 9 5,75 35 37 25,75 189,068 10 17 17 1591 5579

11 705 HÜSEYİN BARLAK -9F 14 9 11,75 14 11 11,25 2 8 0,00 8 10 5,50 38 38 28,50 184,368 11 19 19 1694 5933

12 700 TUĞBA AYDIN -9F 9 15 5,25 10 14 6,50 8 4 7,00 9 12 6,00 36 45 24,75 183,023 12 22 22 1720 6038

13 692 ŞİLAN KALKANN -9F 12 12 9,00 18 9 15,75 2 8 0,00 8 15 4,25 40 44 29,00 179,983 13 24 24 1791 6287

14 671 MAKBULE ASLAN -9F 11 10 8,50 13 15 9,25 7 10 4,50 6 21 0,75 37 56 23,00 179,778 14 26 26 1799 6312

15 703 SEFA TORLAK -9F 13 13 9,75 8 4 7,00 2 2 1,50 9 3 8,25 32 22 26,50 179,760 15 27 27 1801 6315

16 232 AZİZ KARACA -9F 11 16 7,00 16 10 13,50 2 2 1,50 10 18 5,50 39 46 27,50 176,730 16 28 28 1874 6575

17 695 OZAN ŞİMŞEK -9F 9 13 5,75 11 9 8,75 5 3 4,25 6 7 4,25 31 32 23,00 172,698 17 30 30 1964 6934

18 702 MERYEM KIRAÇ -9F 12 10 9,50 12 15 8,25 5 15 1,25 7 12 4,00 36 52 23,00 171,838 18 32 32 1984 7011

19 687 SEMİH KARACA -9F 14 10 11,50 13 13 9,75 0 1 -0,25 3 9 0,75 30 33 21,75 169,585 19 36 36 2053 7239

20 693 YAKUP GÖK -9F 10 13 6,75 15 10 12,50 3 7 1,25 6 18 1,50 34 48 22,00 164,480 20 41 41 2202 7778

21 685 ÖZGE ZİLAN KAPAR -9F 9 14 5,50 15 10 12,50 1 5 -0,25 8 8 6,00 33 37 23,75 160,448 21 45 45 2312 8221

22 698 GÜLİSTAN ASLAN -9F 10 15 6,25 8 20 3,00 3 4 2,00 8 15 4,25 29 54 15,50 151,180 22 58 58 2584 9331

23 315 HİRANUR GÜNAYDIN -9F 5 12 2,00 9 16 5,00 5 3 4,25 5 9 2,75 24 40 14,00 145,960 23 64 64 2735 9993

24 358 KEMAL EKBER TURAN -9F 11 12 8,00 9 19 4,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 22 39 12,25 142,105 24 72 72 2848 10500

25 691 SEMRA IRMAK -9F 6 16 2,00 10 14 6,50 4 10 1,50 3 7 1,25 23 47 11,25 132,413 25 81 81 3125 11747

26 201 ŞER HAMZA ÜNER -9F 4 26 -2,50 9 21 3,75 4 25 -2,25 17 72 -1,00
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GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

  -  0

120 1 3 116 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız   aBa  d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 1 3 3

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 0 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 0 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

110,143 82,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

  -  364
BÜŞRA IŞIK 120 23 64 33 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 110 110 3639 14700 % 82,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız ac cae BdCaCAeD adbe dAdb a da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız bDacaadAeCECdBDbc EddCbadDDbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 11 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız dbac d       dcba       d a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız bdcbd AeedDab  cb ADeee  aa Bc

S D Y B%

Türkçe 30 6 18 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 7 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 4 7 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 11 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 5 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 6 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

  -  0
MEHMET KAYA 120 13 74 33 -5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız ccaeadbcbaeeedDbaddaCeeebacdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 10 1 -1,50 % 0

Coğrafya-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız daca adedCbeacebaecaC*ebaDaCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız           a        b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız abcDaceaaCad AdaedecbaCecaC   

S D Y B%

Türkçe 30 2 28 7

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 5 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 10 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 11 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 1 8 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 5 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

160,360 46,32
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  373
BAHAR KAVAK 120 28 36 56 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 46 46 2316 8230 % 46,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız  c  b  dECaaACD aBAC  Ad  a CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 1 6 5 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız a  b BbACCEee abc a C  aaDDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız  e        d       E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız De Ddaebc  dbeEBCd   ae  da  E

S D Y B%

Türkçe 30 11 8 37

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 5 4 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 1 6 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 4 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

137,173 62,59
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  429
BELGİN ORHAN 120 22 50 48 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 76 76 2994 11120 % 62,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız eEcce  B Caa bD eB CCddaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 9 1 -0,25 % 0

Coğrafya-1 12 1 6 5 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  DadacacdCaeecbc    e CcEbeCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız     A dd  dD  c  e D  D   c dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız e ced bd e c  c C AbdD d  d c 

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 1 60

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 0 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 9 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 6 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 1 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 4 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 3 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

152,123 51,87
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  522
CEMAL AYDIN 120 33 55 32 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 57 57 2560 9215 % 51,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız ccaeedaC aeCD BdbC CAab   dE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 9 1 -0,25 % 0

Coğrafya-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız ccaecAeaEe eaec  BCd   BeCABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız e d Ecbbeec a aBED    d a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız  bEBACcdD CAEeCee  ECabaadcaae

S D Y B%

Türkçe 30 8 14 27

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 9 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 4 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 12 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 3 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 3 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

127,825 69,67
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  674
FATİME KARDAŞ 120 19 40 61 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 91 91 3251 12378 % 69,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız cbdBeA  b aC  D Bd d  Aa  a dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız aDEdeBd     dcabb       acDCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız A  e b c   D  c  d   a  e   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız   dDEeA   c b a b   d  C  e  a

S D Y B%

Türkçe 30 7 11 23

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 4 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 0 5 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 2 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

125,308 71,72
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  0
FERDİ ÇİFTÇİ 120 25 67 28 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 97 97 3307 12742 % 71,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız bcdeCc  a CC Ce aBddCbAdDae  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız dedd cEbddECddbAb  dCee db  cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız eca d d  bdDbaE d c  bDb Edbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DcdDbcedcCcdC   a daCceaE dc E

S D Y B%

Türkçe 30 8 15 27

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 8 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 2 7 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 17 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 3 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 1 5 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 5 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

131,413 66,96
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  211
HAZARE YAVUZ 120 19 30 71 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 85 85 3157 11897 % 66,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız cBaA  b aC  D Bd d  Aab e dEad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 0 3 9 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Ed  bACC eaD bc a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız       a  b     dd           Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız dDEeA  e    a C A ed         D

S D Y B%

Türkçe 30 7 12 23

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 4 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 3 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 2 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 0 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 0 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

133,478 65,34
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  0
HEDİYE TURAN 120 18 36 66 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 79 79 3091 11609 % 65,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız   bdcd C aACD aBbC dAd  aCCded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız cE B   ebeaaabc      cd DCAaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız                        Ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız ccdcbab D  b  a    E          

S D Y B%

Türkçe 30 9 13 30

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 6 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 0 5 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

162,895 44,76
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  689
HİCRAN IRMAK 120 30 45 45 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 43 43 2242 7952 % 44,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız bbcdeA  bCaCcCD adACCCACD D Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız eDcccddeCCEbecadc Ead aEaDbCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız De bdBe  e dbeEBCdeDaae  da  E

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 2 8 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 4 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  681
İBRAHİM SOĞUN 120 15 69 36 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız Ddc  d cabaCd b     a   a ce  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız Ce  aadeCecd  e     Cedcdcc e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 22 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız bbadcd  b becb cacEbabDedca Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız c b cBdb acb  beCBebbaCa*BCAca

S D Y B%

Türkçe 30 2 13 7

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 8 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 4 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 0 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 22 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 4 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 7 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

97,875 87,79
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  30
İBRAHİMSOLMAZ 120 23 83 14 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 120 120 3771 15597 % 87,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DddddAbB bbac     b Ca dbc   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 10 1 -1,50 % 0

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız eaaaDcdbeeb cBDAccceaaCEEaDeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız AaecbddEaAbbbbaeeeEbcdebddacbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız aAdDcaeC  ebCAdeecbbbbaeEedbBb

S D Y B%

Türkçe 30 4 15 13

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 0 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 10 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 7 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 26 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 9 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 2 8 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

103,803 86,00
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  656
MEHMET AVCI 120 19 80 21 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 116 116 3730 15280 % 86,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız eddA abC bcC  eaACadbe ab dEba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 0 10 2 -2,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız aaea*e Cd bDcda aceb aadaCAcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız BcdeEcabCaada deaa     aBdcE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 24 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız baddbbeacebAbebaeDac  Ece addb

S D Y B%

Türkçe 30 6 18 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 8 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 10 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 17 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 4 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 6 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

117,568 77,80
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  686
MEHMET KAYA 120 16 43 61 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 107 107 3499 13823 % 77,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız accBa  dcC aeCD BdbC CAabe  dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  abbeccACad e ada      EdecCAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız     ce  b           d   d ad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız ad Dd ca       eC             

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 2 8 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 4 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

153,793 50,59
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  678
MEHMETEMİN GÜNEŞ 120 39 77 4 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 54 54 2506 8989 % 50,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız cebbeeECab CD eBeCCCAaeeb dEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 3 1 7,25 % 60

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EEaec CCECCDabccddbCeEBcbCABcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız edACddcAdDebbcaBEeddcbebadcbde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EDdcbCcCDAebcdbdca*adbEdbecaaD

S D Y B%

Türkçe 30 10 17 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 8 3 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 3 9 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 24 20

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 9 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 0 10 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

101,213 86,94
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  649
MESUT GÜNEŞ 120 19 74 27 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 119 119 3754 15446 % 86,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız eEcceb Bcaabdeb eB CCddaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 9 1 -0,25 % 0

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  DadacacdCaeecbc    eCCEbecabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız bcdeAaddeedDeddceBcabcD   c dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız aAabdBbdebDddebabaca          

S D Y B%

Türkçe 30 6 16 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 1 60

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 9 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 22 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 6 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

136,923 62,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  0
MURAT PÜGE 120 21 47 52 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 77 77 2997 11146 % 62,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız cBa edc a cCD adACCCACD D Cda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız bbeccACadbaaadc E e aEecbCecE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız   ce  b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız  bdae    ebeEBbdeb         Eaa

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 1 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 10 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 7 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 2 6 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

77,620 89,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  665
MUSTAFA ÇETİN 120 18 81 21 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 129 129 3825 15896 % 89,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 24 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız ccBeaA aaabbbbb ccdddddd eeeeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız abcdedcbaCadBBcAaBadbbbEEeedce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 15 15 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız dedccaadbeaeedb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız cdbaEaebDbDEeAcaCabcdeaebBC   

S D Y B%

Türkçe 30 3 24 10

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 1 11 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 5 7 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 15 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 4 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 5 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

121,643 74,67
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  95
NEŞE NUR  ORAK 120 24 58 38 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 102 102 3409 13266 % 74,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız adccbe  bCaaACD cabeCdAdaeaCea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız aDcccddeCCEbecadc Ead aEaDbCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız     ce  b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız De bdBeeDe dbeEBCdeDaae  da  E

S D Y B%

Türkçe 30 7 20 23

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 2 8 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 4 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

152,313 51,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  153
PELÇİN KIZMAZ 120 34 57 29 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 56 56 2554 9190 % 51,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız c aee aC aeCD BdbC CAab   dE a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız ccaecAeaEeCeaec  BCd   BeCABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız e d Ecbbeec a aBEDd   d cd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız dDaBACcdD CAEeCee  ECabaadcaae

S D Y B%

Türkçe 30 8 13 27

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 4 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 14 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 4 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

149,425 53,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  362
PELİN KIZ AZ 120 22 35 63 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 60 60 2632 9547 % 53,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız deCA  bC  ACD eB    daD  CCEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 3 1 8 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Eb  aA  ceb D        EcBcCAdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  cc   ab    c  B  d   dEcd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız  cd e cea     b      d    d  e

S D Y B%

Türkçe 30 12 7 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 2 60

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 2 5 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 1 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 3 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 3 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

183,473 33,78
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  34
ŞÜKRAN ÇELİK 120 43 56 21 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 20 1708 6002 % 33,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız   BdCb  cC eAC  eBACC ACbB CC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 3 4 4,25 % 35

Coğrafya-1 12 4 2 6 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız bDEb  a  CECBa     dC CEEDD AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız bedcebbbDeCbcabcdadcccDDecacEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DAcDbBcbbebECAdcbcbbaDCabBaeec

S D Y B%

Türkçe 30 14 6 47

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 1 60

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 3 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 4 2 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 25 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 4 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 7 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

199,405 27,04
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  714
UMUT KESKİN 120 36 29 55 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 10 1378 4804 % 27,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız ecd ae  E  CACD  BAbCCACa a dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CDEE dcA Cb e abc      bbbeCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Ac eA cd AC b   CB    bD   E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 1 4 4,75 % 48

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DbE   A DC d    b   CD        

S D Y B%

Türkçe 30 12 9 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 6 3 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 5 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 6 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 1 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 1 50

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 0 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

159,360 46,94
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  694
YASEMİN TANBOĞA 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 47 47 2351 8339 % 46,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız e c bA dc        dA  bbaD  CCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 0 3 9 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  aE  ccACCEb  ae   d    bDDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Ab               B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 1 3 5,75 % 58

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız D E EdAC CecCA ab A C d  c Ae 

S D Y B%

Türkçe 30 6 9 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 5 4 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 1 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 6 1 60

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 3 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

145,648 56,45
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  673
YILDIZ EKİNCİ 120 33 63 24 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 65 65 2743 10030 % 56,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız adc aeecaC aeCD BdbC CAabe  dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız eeccaecAeaEeeBaec  BCd EEDeCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız   eed Ecbbeec a aBED    d cd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız Dd DdcACcd ECAEeCee aeCabaadca

S D Y B%

Türkçe 30 8 16 27

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 2 10 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 5 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 14 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 3 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

129,448 68,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  91
YUSUF YILDIZ 120 16 34 70 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 89 89 3211 12165 % 68,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız cded d C aACD aBbC dAd  aCCEbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 0 6 6 -1,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EbDaEebCcda  c   eabe  c C e a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  e                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız   d e  ae     b         C     

S D Y B%

Türkçe 30 10 13 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 7 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 0 6 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 0 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

144,838 57,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9A  -  712
ZEYNEP ULAŞ 120 22 26 72 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 69 69 2774 10149 % 57,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız caaA d C a Ca Be   dAab  CdEaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 2 7 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 0 1 11 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız     cA C bC a           bCA bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız                             Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız d EdAd CD C  ab A ec   c     D

S D Y B%

Türkçe 30 8 12 27

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 2 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 2 4 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 1 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

106,848 84,53
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  142
AHMET ORAK 120 22 65 33 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 114 114 3686 15018 % 84,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız bcd C eddCa eCDbadA deAd cbCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CaEacdEAaacaa cADeae abEbDa c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 14 16 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız da  ca c c a b a d  b  a a c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız acda Bda abd AbcdBAe a  aB AB 

S D Y B%

Türkçe 30 7 18 23

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 7 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 14 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 2 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 4 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 2 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 2 33



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

123,760 72,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  357
BİLAL IRMAK 120 22 52 46 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 99 99 3349 12967 % 72,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız aB de   bCAdbbaaAbda d ebCCdcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Coğrafya-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EcDdbACe d    eB   beEaabCbd e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız aaAabccAde  b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız abEed aCab     BAeDb acB    e 

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 5 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 5 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 3 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 2 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  288
BURHAN YARBA 120 17 89 14 -5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 23 4 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız deec eb bCcbe aeedbdbdb bCdEbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 2 9 1 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Edc E eebdeDbbed ddebEeBDacaEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 23 4 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız e de daedDcdce d DcbecaaaEcdec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 23 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız dDd ebaaabCcbBbcc  deCbcdddbea

S D Y B%

Türkçe 30 3 23 10

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 7 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 9 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 23 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 7 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

202,063 26,13
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  668
BÜŞRA AVCI 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 9 1331 4642 % 26,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız BBCb BEC aACa BBbC  ACb DC EDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 3 5 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 2 1 9 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız  E BdbeC C   d      CE  D AaEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız   c   D C      B ed   a  dE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız Eeb cd  D CA  b        B    a 

S D Y B%

Türkçe 30 17 6 57

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 2 60

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 4 3 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 2 1 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 5 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 3 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 2 1 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 0 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

167,648 41,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  690
BÜŞRA YÖMEN 120 34 61 25 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 40 2112 7456 % 41,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız cBCA dECa ACD B  CCCACcBaC Eed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 1 9 2 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız dEed ACCbeeacdDd ddbbbc DCAB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 18 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız eB C bacd b aDbd cd ca b ac cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız dbc cdcCaAbb cbe ecE eEcbcac  

S D Y B%

Türkçe 30 17 7 57

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 7 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 9 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 18 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 3 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 6 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 1 7 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 1 6 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 6 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

130,750 67,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  173
ESRA SİNGER 120 21 51 48 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 87 87 3174 11990 % 67,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DdBcab ec aab   edb CCACb   ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız bcbb eEceC  d cbc cdbCaEaDebAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız AD               a D E  e   ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız D c Ecbace d Ac beA     bd  Bc

S D Y B%

Türkçe 30 6 15 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 7 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 8 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 4 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 1 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 3 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 3 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

183,085 33,96
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  666
HASİBE KIZMAZ 120 33 32 55 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 21 21 1718 6034 % 33,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız  dBBab ebCaaACD BBACCbACb aCCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  DEcaeE  CdCeBDAc Ede bE DeCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız A                c  d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız ad bEdA    c    b   ac e  a   

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 2 60

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 5 4 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 3 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

142,730 58,67
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  0
HAŞİM DİLB* 120 29 89 2 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 71 71 2829 10424 % 58,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DbdBCe cECabACa eBbaCdACcecbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Coğrafya-1 12 0 12 0 -3,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Sosyal 30 1 29 0 -6,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız dbcacddeaCbdeacceadeabedbcebde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız becaeCEaebdeecdbaBcDEEDcBaBcEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız bcEacaebDacEabceeccDdaaCcBbbcE

S D Y B%

Türkçe 30 11 17 37

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 11 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 0 12 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 20 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 5 44

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

185,760 32,85
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  664
HATİCE BULUT 120 34 34 52 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 18 1668 5837 % 32,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DdB bb BEC aACa eBbb dAb  DCCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 2 6 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız a EE Bc    C   d      CbabDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Ac Bc c D C c    B eE   ab dab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız aA  b b    ECA cb A a    cC  b

S D Y B%

Türkçe 30 13 10 43

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 4 2 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 1 2 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 10 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 0 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 2 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 3 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 2 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

137,893 62,18
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  713
HURİ OĞUZ 120 27 66 27 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 75 75 2978 11047 % 62,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DdccCA cbCaaedD edb  CACc cadE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız bDccaccAd  aaBD   debaba  eacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız dceBAe  Dea cEbD eb dc c a baE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DAdcd bC C bCdddCe Dee ed b Bb

S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 2 8 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 7 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 16 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 3 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 3 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 3 5 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

150,550 52,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  78
IRMAK GÜNDÜZ 120 35 74 11 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 59 59 2601 9413 % 52,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DcBde  c CaaACe eaAdC Ab eb dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız baccDccb CEedBDceaEBCdC EDcCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız AeBBdCdbadecbdcbeacadEbbdEdcEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız bAEbdcbdcCedadcebeAaeDee ab eb

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 8 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 6 5 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 2 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 9 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 1 9 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 7 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 6 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

126,650 70,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  321
M ALİ GÜNER 120 23 67 30 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 94 94 3280 12529 % 70,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız aeCeDcdCabACDbdcAaCCAbceaeCabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 0 12 0 -3,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EcaaadeCEabebbcadaeeaaadaCABcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EbdaAdcaacdA*abcbaeaaaceCAabec

S D Y B%

Türkçe 30 11 19 37

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 2 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 5 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 0 12 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  80
M YUSUF YILDIRIM 120 12 76 32 -7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız bEacbd eEadCbCa dcedCbAbcdebaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 12 0 -3,00 % 0

Coğrafya-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Sosyal 30 1 29 0 -6,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız dadabcceabbeedaceddcbCbdabcdee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız aecadBcacaDEeedcbdbbacbdaBeeeb

S D Y B%

Türkçe 30 7 21 23

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 0 12 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 11 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

109,253 83,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  0
MEHMET EMİN TEMİZ 120 25 94 1 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 112 112 3651 14782 % 83,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 25 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız dBddDccebedda cadaeabCDaceaaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız ccaccACCbebaecadbeCaebdBaebdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız eadbEabdabccaedBcDEaDaBaBEbaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız cbcaeaDbeAdeacdabDbaCdEBdAeada

S D Y B%

Türkçe 30 4 25 13

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 10 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 21 30

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 5 44

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

120,300 75,70
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  0
MUHAMMED DİLBER 120 28 92 0 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 103 103 3436 13450 % 75,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DccBebDaadaacdedcBAbCdedcBabCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız baEacdbAedbCBBedcBEddeaEdcebAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız AcceAabEDcabeacDbeabcaDceacEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız acdbEacdDabaedcBacccabeacdbcea

S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 2 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 7 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 7 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 10 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 9 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

102,198 86,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  32
OSMAN KIZAR 120 15 55 50 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 117 117 3745 15380 % 86,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız BdCbcecCaeACbc d C eebb  C b d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 0 9 3 -2,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız E  d Aa ce ecb ab a bbee C c b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 9 21 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız   c b     e a   c   b    *d  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız c aeeCce  C babB   bCe de  a D

S D Y B%

Türkçe 30 7 16 23

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 5 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 0 9 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 9 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 2 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

108,553 83,60
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  504
ÖZGÜR ERDEMM 120 10 22 88 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 113 113 3665 14853 % 83,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız dBde acd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız ccaccACCbeba            DCAaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız ba   C e   A  d    a          

S D Y B%

Türkçe 30 1 6 3

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

205,015 25,03
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  716
REYHAN TARİ 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 1251 4447 % 25,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız BdCb ecC CACD eBACCeACb  CCaed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Eb aadCCECba     d    BaDCABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız Bed b D CD    ad D       d  Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız   b A  eDbbAE beA  E   B    aD

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 2 60

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 6 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 1 2 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 7 20

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 1 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 0 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

153,500 50,80
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  529
TUBA TURAN 120 29 46 45 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 55 55 2515 9026 % 50,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız a C  BcCCacaa eBbb CAab D CEad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EEbc bCCE bDD c  dbCaEB edAcEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  eAb             D    e d c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız cea b ceD bbc C    deCbca cEaD

S D Y B%

Türkçe 30 10 13 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 6 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 4 4 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 1 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 1 4 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 5 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

192,413 29,87
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  667
ZEYNEP GEZER 120 32 32 56 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 12 1512 5307 % 29,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız BdaA  EC CACa Bd dCdAbDeDCCEed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Eb     C ee a D  c   bdBDCABab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız cdA     C c   CB     D      A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız c d ce   b   Bb     d   b BadD

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 3 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 4 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 3 20

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 1 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 0 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9B  -  403
ZINAR GÜMÜŞ 120 10 55 55 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız eaBdeb aa aaAaabaB C d e B aaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız bacEaeabeCaCa c     aa a   e a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız  a    E  c a       e   c  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 1 15 14 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız  cabbe  ce a dE b b   ba  a  a

S D Y B%

Türkçe 30 5 18 17

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 0 5 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 4 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 4 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

138,050 62,07
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  168
ADİLE  TEKİN 120 18 23 79 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 74 74 2973 11028 % 62,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız e de    d   eCa    CddACaa   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 3 8 0,25 % 2

Coğrafya-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Sosyal 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız bD a       eBab       C    CA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız    B C              d      d E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız   bcEc  c  c A  C    D    b  E

S D Y B%

Türkçe 30 5 10 17

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 1 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 1 3 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 2 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 2 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 0 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 1 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

123,433 73,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  115
AYNUR TURĞUT 120 20 46 54 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 101 101 3361 13013 % 73,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız       daaabdaE    d Abb    E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Coğrafya-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız dbcaE  C eb  da  Bad Eaa eA ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız dac c DbCec    c   d        AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız   dcc cda CAdBb AD cd  cC B Ce

S D Y B%

Türkçe 30 3 10 10

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 6 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 6 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 4 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

156,955 48,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  35
BERAT ÖZSUNAR 120 22 30 68 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 51 51 2420 8612 % 48,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız caaAe  CaCACD BB C  ACc DCCE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız  b BE a  C aD b b   bd  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız   b  Eb    d  a   d  a   b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız  ac A  C  a ad   a  d   b   a 

S D Y B%

Türkçe 30 15 6 50

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 1 60

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 3 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 1 4 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 4 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 2 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

156,978 48,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  688
BETÜL KAÇMAZ 120 30 43 47 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 50 50 2417 8605 % 48,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız aad b DB CaacdbEBBdd aAbb   CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  DEdDdcAeCcCaBada EBadacEbDbAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız eb      D        B edE     d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız D EaE becd  C b b    D  E   d 

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 6 5 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 8 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 1 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

112,500 81,21
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  546
BİLAL GÜLMEZ 120 15 51 54 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 109 109 3596 14429 % 81,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız e d ae CeC aeca eCaC dacb dacE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Coğrafya-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız cd e c aECe Dc c daC b e bbcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız a         DE a   b E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız a E e bC c e a  c adeC    d dc

S D Y B%

Türkçe 30 5 18 17

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 6 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 2 6 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 2 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 0 5 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 3 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

82,388 89,37
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  526
BİLAL YAVUZ 120 16 86 18 -5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 128 128 3823 15878 % 89,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 22 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız bcad d adCabebb eaceadcaD ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 9 2 -1,25 % 0

Coğrafya-1 12 0 12 0 -3,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 3 25 2 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız da cbecA daeecaeadaebadbcaDddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız AceadbEacAebDadbeBac  cbecaEcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız Dc  ddcabb Eb  cbebeCeCd  ecB 

S D Y B%

Türkçe 30 2 22 7

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 9 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 0 12 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 22 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 2 60

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 8 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  322
EBUBEKİR GÜLMEZ 120 22 97 1 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız eabeaBdaCdedaEcaeeCaebaaeeCdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız aceddAbCEbCabcadadaCeaeabdAcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız aBdadabcdeDcbabcdeabaaBc EEcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EadabacaDbebcaCdAeacadbceAcaeb

S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 2 1 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 5 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 1 11 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 24 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 4 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 8 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

128,640 69,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  379
EMRECAN KIRŞAN 120 16 30 74 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 90 90 3227 12279 % 69,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız cBaeccEdbbeCaaecACbdACbBcaCEeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız bEecdAeCE CD c dac b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 2 1 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 6 5 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 0 5 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

172,198 39,31
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  545
ENES ÖNER 120 32 36 52 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 31 31 1979 6985 % 39,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız B e D aC aeCD BB C  Aba aCCEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Ea dEAaeE dDD b  ea CEeBcCAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  a  Ed e  b   C   Ec  a a  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız dDd Ad bD  A  C  c E    a  bae

S D Y B%

Türkçe 30 12 8 40

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 4 4 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 1 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 0 4 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 3 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

162,538 44,95
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  675
ESRA DOĞMUŞ 120 32 42 46 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 44 44 2254 7986 % 44,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız d b De CaacdbEBBdd aAbb a CEaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EcDdcAdCECCDada  BadaEaBDbABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız Be    D        B edE     b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EaE becdDd cb b A            D

S D Y B%

Türkçe 30 8 16 27

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 8 4 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 3 7 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 4 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 1 3 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 0 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  45
FATMANU  ATILĞAN 120 13 66 41 -3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 16 14 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız cebb dcea cbaaee a b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EdcBabCdE Cbad dEaCdbEe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız acbe dae cadbaCB ea bec d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 8 2 -2,00 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 19 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız acdBbacdeAedbaedba  dCae      

S D Y B%

Türkçe 30 0 16 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 6 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 3 7 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 18 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 8 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 0 8 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 3 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

119,595 76,25
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  721
GÜLSÜM ORUÇ 120 15 35 70 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 104 104 3449 13547 % 76,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız b     D    bbaD  d    bbb    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 1 8 2,75 % 23

Coğrafya-1 12 0 7 5 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız   cE     C C  ada   bdabdb bAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız eb      D        B e Eb   ab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DdbbE bbc   C  cb   bD d      

S D Y B%

Türkçe 30 3 8 10

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 0 0 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 1 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 0 7 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

179,960 35,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  820
HALİL KAYA 120 25 15 80 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 25 1792 6292 % 35,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız e c aA   CaCACD BB C  ACc DCCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 0 11 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız            Ce   bdddCC EbcDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız                      E D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız         c      db             

S D Y B%

Türkçe 30 15 5 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 1 60

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 1 0 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 0 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 0 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

146,368 56,00
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  20
HARUN TURGUT 120 30 54 36 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 63 63 2728 9949 % 56,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız eEacae cdC aeCa e AC eACe b CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CD EDcdAeCE dcacDdac b E bbCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız AceaeCcaD ac b aa a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız abE EdbC Ccb AcadBcaab b d    

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 1 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 7 3 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 2 8 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 12 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 3 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 3 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 2 7 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 4 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 3 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

124,438 72,39
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  595
HARUN TURĞUT 120 24 66 30 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 98 98 3331 12861 % 72,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız Bee DabCebceb addCdaAda bbaEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EE cEdbCbadbbdecacedaaBBaCAcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız dB  EbDAeb c   cE d a   e   bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 8 2 -2,00 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız E E c  ae bcadb ec da  c  BEaD

S D Y B%

Türkçe 30 6 20 20

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 7 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 10 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 11 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 3 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 0 8 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 2 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

109,738 82,99
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  18
HÜSEYİN DİLBER 120 28 90 2 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 111 111 3646 14744 % 82,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız aeddacddbaACaacacebbAeDcbabaea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız aEcBEAdaEaCa*dbaaBCdedcBaebccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız BdbacEabbaebdDCaaDcbaccbaEdaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız E*bd dcCacCcacedA eECbaaCbBcae

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 6 6 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 9 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 3 6 33

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  0
KADER YILDIRIM 120 21 95 4 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız Dcd*eecdcbadeCcaBccdadAC dcada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 24 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız aeddceccaCbCdBbcbeaddbbEca bd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız daeBACbcDceebcEDedEbEabeadBd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız cebcacbdedccdcbBbddcCeabbdaAad

S D Y B%

Türkçe 30 5 24 17

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 10 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 2 10 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 20 30

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 3 6 33

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

104,330 85,79
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  0
MEHMET S ALİH KESKİN 120 25 93 2 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 115 115 3726 15243 % 85,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız eBbecddabCebcEB AddCdaada bbaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız acbBdACbEedaDcaeEBbCadacDbcedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız aBACcbaeebaEbaadacbb*cBbabccde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız aDbcAecbabaebabccabECabadbecba

S D Y B%

Türkçe 30 7 21 23

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 2 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 8 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 25 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 7 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

130,040 67,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  720
MELİKE YALÇIN 120 16 37 67 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 88 88 3188 12076 % 67,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız a b  cddaC  e BBbCddACb a eab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 4 8 -1,00 % 0

Coğrafya-1 12 1 3 8 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız aba b       D c  dd     eCAa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  B C   b         ed  Dd  d EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız beEccbc     c   A  c          

S D Y B%

Türkçe 30 6 15 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 1 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 0 4 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 3 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 0 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 3 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

169,273 40,95
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  93
ÖZGE AYDIN 120 36 49 35 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 38 38 2064 7275 % 40,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız caaADBdaaacCaE B Cd Abb  CdEac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız cbDaE CCECbDDcc deb CEeBeCAaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız dac   DbCac    c            AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız bcEccCcda  AdBb AD cd  cC B Ce

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 1 2 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 7 4 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 4 6 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

127,585 69,86
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  58
SELİM ÖZDEMİR 120 18 37 65 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 93 93 3261 12412 % 69,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız   Bd  e a C d  E B  a b D a  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 5 6 -0,25 % 0

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  D ae d a  b d c  c  a c D e B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız b a d  a be  ad C  D  c  E a b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız e E b A b  c A d e b D C a   E

S D Y B%

Türkçe 30 6 7 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 0 40

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 1 5 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 5 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 11 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 3 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 1 33



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

149,123 53,93
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  658
SEVDA ASLAN 120 25 30 65 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 61 61 2637 9581 % 53,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız acc    aE  acC   B d  A *    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız   ca aEe C C BD c d be EaeeCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız  DdBc     C c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız a bcEccCc    A Bb  DCe    C B 

S D Y B%

Türkçe 30 5 8 17

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 4 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 3 4 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 1 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

90,018 88,95
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9C  -  722
YAKUPTURGUT 120 14 60 46 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 124 124 3804 15803 % 88,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız ded   deaCe e  e  beebbcD  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 1 3 8 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız aE  adb  eC D     b d  eaaAa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız ae  cdcACb   addce    ebBcdd e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız Ecce     ACedcb   acdeEeCdea c

S D Y B%

Türkçe 30 2 16 7

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 5 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 3 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 17 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 4 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 1 6 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 7 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

131,290 67,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  680
BERİTAN ARAS 120 23 55 42 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 86 86 3162 11919 % 67,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız dBCbe aC CeCD ddbCCaAeb cdCEac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Sosyal 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız bEaccACCE b bb  d  b a   b   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız aBceb  cecDba   bbEbc a e  d c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız c ceAd  b b d  a   d b  C aE b

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 5 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 0 5 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 17 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 5 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

182,880 34,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  682
BEYZANUR ERDEM 120 35 38 47 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 1723 6049 % 34,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız a      BEaaaACa ed C CA D   CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 4 1 7 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız eDEb  cAebEC B cD   C  EEDDdAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız b  a   b  C     CB bE DDad da 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DdEbddcece EbAbaCe  C   cc  c 

S D Y B%

Türkçe 30 10 7 33

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 1 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 4 1 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 2 44

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 3 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

155,125 49,69
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  676
ENES ÖNER 120 34 57 29 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 53 53 2475 8828 % 49,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız aEd a DaEa aACa edAaCbbab D Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız eaEEDBccCe bae ca cedCCEEbDbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Abdecea Dbd cE  dc     c   E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DAEDb AeeebE bE C eeeeea Ba ca

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 6 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 7 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 12 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 4 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 2 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 7 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 6 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

139,443 60,92
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  518
ERSİN IŞIK 120 20 26 74 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 73 73 2935 10824 % 60,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız caa         D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 2 0 10 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Sosyal 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Ec cce   CC       C    B  A  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız da   aD Ccc    aEec bD bacEEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 4 0 6 4,00 % 40

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız   d A cC cCA BC     d   b     

S D Y B%

Türkçe 30 1 3 3

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 0 0 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 4 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 2 0 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 0 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 13 23

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 3 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 2 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 4 0 40

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 2 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  40
ESMANUR GÜNDÜZ 120 9 65 46 -7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 22 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız eddcdeaBcbdaebbacd d  Ae  ea a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 9 3 -2,25 % 0

Coğrafya-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız abcae  ea dd  eAcad  C a a  Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 16 13 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Aec d ac  a e  a e a   eab acd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız   ae  A    cac   Be  Db d  caa

S D Y B%

Türkçe 30 2 22 7

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 0 9 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 5 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 16 3

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 4 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 4 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

202,445 26,04
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  709
EYLÜL AYDIN 120 41 38 41 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 8 1325 4626 % 26,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız acda  bB CaCeCD BdbCCCAC    CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  aEbadcACeECc   D  cC aEbDDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız                  B DE DDadBcac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 6 0 4 6,00 % 60

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız ab  ddbeceDEC  BC A CDaecd eeE

S D Y B%

Türkçe 30 13 9 43

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 5 6 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 3 3 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 5 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 1 44

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 6 0 60

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 6 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 6 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

143,498 58,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  404
GAM * ÖZHAN 120 22 38 60 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 70 70 2814 10321 % 58,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız aad d Da baa CDE  A CdA b DCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 0 6 6 -1,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız dDEb dcAd  d dbbee    d ccba e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız     d  c        C  b    a B a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız   E E A bec  Ab C c  e  E   B 

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 6 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 6 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 2 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 1 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

91,670 88,81
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  360
HAMZA KESKİN 120 22 80 18 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 123 123 3802 15778 % 88,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 23 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız acBdCeadbdaeAbbcaddCadda   eea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız baadaebdaeEedabAbcddebdEEDD c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 23 4 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız ecdadbaaeAaDbcbbdaaabcaDed    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DAbDEeAaDdDcaeadaBbeC         

S D Y B%

Türkçe 30 4 23 13

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 11 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 2 10 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 23 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 4 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 8 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 0 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

82,980 89,34
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  0
HASAN DURSUN 120 15 71 34 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 127 127 3820 15873 % 89,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız aBCdedcbabcdedcBAbCdedcBabCdec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 1 5 6 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Sosyal 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EdcecAbbabCD  c b ad E eaabcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 19 11 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız cedadbae c  a  d a a b aaac  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız Ecbebdc  ca  c  A cE          

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 2 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 5 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 19 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 3 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 3 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

133,093 65,61
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  0
HÜSEYİN ŞAHİN 120 28 75 17 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 80 80 3104 11657 % 65,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız d *bDaEa aACadeBAdCebaeacebdaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EcaBdAeCbadbeAcBdaCebd*ebdAcbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız dBe  b A c E D a  b *  c a E c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız aebBdaeCDAbecadBecaEbdacebdaCb

S D Y B%

Türkçe 30 8 20 27

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 2 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 9 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 2 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 2 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 9 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

164,365 43,86
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  677
MEHMET  EMİN  ŞAHİN 120 32 38 50 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 42 42 2207 7792 % 43,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız da e BECa cdD Bd dCdA D   CEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EceBcACCd  aDc BE CbaEaBeCd Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız B     bcd        bE   c  b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız b b A  eDc b BC A  E  cdd B ee

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 1 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 4 50

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 0 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 2 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 4 1 40

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 4 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

101,660 86,77
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  21
MEHMET DOĞAN MUTLU 120 20 70 30 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 118 118 3751 15417 % 86,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız ea aC ecbCbaAbeEceAbaedCcca ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Coğrafya-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CDbc aEA  deadbeceEeabedaecCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız ce BAba ec e ab e ccc   c    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız Dc cc bdcCedaeceC Ab        eE

S D Y B%

Türkçe 30 6 21 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 2 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 5 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 11 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 15 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 0 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 2 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 6 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 2 7 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 1 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

145,100 56,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  663
MEHMET EMİN KAÇMAZ 120 27 49 44 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 67 67 2763 10121 % 56,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız   d DaEa aACa edAaCCb b D CcaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız bEDBc ae bea ca c dCCEaeDbABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız decea Dbd cE  dcc    c      Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız  D  beee A bE  c  bE   a     c

S D Y B%

Türkçe 30 10 12 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 7 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 6 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 13 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 4 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 2 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 2 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  73
MELEK ÖZMEN 120 8 79 33 -11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 25 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız Daedbeca bdCAdabdacadaededcaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 7 5 -1,75 % 0

Coğrafya-1 12 0 9 3 -2,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 20 10 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız bed ce   ab ca e adcaeb d aed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız dD ee  a deba da   e  Dbd ed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 19 9 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız bbdc dbecaDbe ce   b Da a e ab

S D Y B%

Türkçe 30 4 25 13

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 5 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 0 7 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 9 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 15 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 3 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 5 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 9 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

145,613 56,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  567
MELTEM AKIN 120 32 60 28 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 66 66 2746 10035 % 56,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız da  DBcCaacCD edbdCbA b a CEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız E eccAdC CaDae cbea CEe e ABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız e cebbD bccc D cEadd bB d b ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız E EaAea aAbAace cDa e Ed Aa ee

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 2 7 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 18 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 4 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  63
MERVE KÖLGE 120 12 76 32 -7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız dadeaBcbdaebbc ab   AdDeb aE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 1 7 4 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EacBdeaCbd eac   dae cBd ae ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız ceAbd   aec   deacbE DBa bdae 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 0 20 10 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız becd a be dc a edb ae bc da e 

S D Y B%

Türkçe 30 4 20 13

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 8 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 7 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 17 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 3 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 0 7 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 0 6 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 5 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  359
MUHAMMED ULUHATUN 120 18 102 0 -7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DacceccabdaabCDdcBcabebdbecdeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CbacedbcadbaBdecbdaBaCdcdabeeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız ebdcbCdEaAdcbEcabcdadbabdcBada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız bcdedBAecbbcbdbeaBeDbabebadbaa

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 11 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 9 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 25 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 8 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 10 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 9 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

156,160 48,95
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  659
NERMİN ÖNER 120 31 41 48 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 52 52 2442 8697 % 48,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız   a  aba  cCD edA CdAbb DCCEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Eb caACeEebDbcc   bC EeBeCA Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  c   bD   a      ab   dba   A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız dbEcAec DA   cC A  E  E b B be

S D Y B%

Türkçe 30 9 11 30

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 6 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 5 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 3 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 2 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

169,388 40,87
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  679
NİSANUR ULUÇ 120 31 38 51 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 37 2059 7261 % 40,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız d a   EaaaACD eB e Cb      a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 4 1 7 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Eb  cAeC Ce  cD   C  E BDdAeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız      b  C     CB DE DcaE da b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EbddceceDdbAbaCeA   b cc Ac   

S D Y B%

Türkçe 30 6 9 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 0 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 4 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 4 1 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 2 44

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 4 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  75
REYYAN MUTLU 120 11 51 58 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız deaeD c d  Cba ae CdA e c bc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 6 5 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 1 6 5 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız   a Ed bc ea cb da d  Be CA  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  e   b Aec d c  b a   d ac  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız    d a   e A  adb   Ceb  d c  

S D Y B%

Türkçe 30 4 16 13

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 6 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 6 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 12 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 2 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 4 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 4 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

95,388 88,34
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  14
ŞAHİNTUTUŞ 120 24 96 0 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 121 121 3788 15696 % 88,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız BeaceadCbacbabadcaCbACeBDCbbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Coğrafya-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız dbaeccaabCdeeADBEaCCdaBdbaABcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız dacdabadabaccbeedcaabDBbebaabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız ccdabdbdabdAdcadeebbdeEaddacec

S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 11 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 7 5 58

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 27 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 7 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

145,078 56,99
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  502
SUDENAZ KARDAŞ 120 27 50 43 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 68 68 2765 10126 % 56,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız   c ae eaCabeeD eBeCC Ab   Cac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız dDEc cdeaC Cc aA  caC aE * CAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız  aadA   D Ca    a E d b  bac E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız Dc cd A cC  CA  d  Daebdcdb  b

S D Y B%

Türkçe 30 7 14 23

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 1 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 6 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 3 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 8 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 7 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

84,535 89,31
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  265
TUBA KAYA 120 12 64 44 -4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 126 126 3819 15868 % 89,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 22 7 -4,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız bcadeb  cbdae bcaeb da ea  adE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 9 2 -1,25 % 0

Coğrafya-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız b c bacebCdbd c eBdBCe b D bcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız AeBeA ca c  a c aB  * a ca   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız a  bd d D  b  c e   C  a d b d

S D Y B%

Türkçe 30 1 22 3

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 5 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 1 9 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 6 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 13 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 5 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 4 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

212,275 22,57
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9D  -  639
VEYSEL BARLAK 120 45 40 35 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 1120 4010 % 22,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız acdaeebBEC CeCD Bd bCCAC  b CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  aEbadcACeECc bcDB cCCaEbDDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız   B        D        E DDBdBcac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 6 0 4 6,00 % 60

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız abdDddbeceDEC  BC A CDa cd  eE

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 5 6 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 4 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 0 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 0 44

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 6 0 60

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 4 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

123,548 73,14
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  0
ASİYE  ACAR 120 23 64 33 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 100 100 3357 12995 % 73,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız  eabeBdCeCeda ce  CdeCb aaCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız cbcdE b EabDDbaeadCbdEdBDCddde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız d  e a ca D a d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız aeb b aCee eacddb eEbCEcaeddee

S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 7 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 8 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 1 7 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 8 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

132,233 66,29
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  599
BARAN ŞİMŞEK 120 28 81 11 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 82 82 3131 11777 % 66,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız aedADB CdCAdD BBdCeaAabea  E E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Sosyal 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EbccceaC eCaadadbcCadbcBabcada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 23 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız adbadccAebbbbcaccDdaabB a b Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız beEcAdbeaeabbcCBAbcaebEa  eada

S D Y B%

Türkçe 30 13 12 43

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 0 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 8 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 10 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 23 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 7 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 1 7 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 6 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

117,653 77,75
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  79
BERİVAN ORHAN 120 19 57 44 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 106 106 3495 13813 % 77,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız bEdaac BdCeCeda ce  CdeCcdaaCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız becbc Eed EaaBbbaeadCb EceDCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız  daebBd cbacC  cbdb de CE dedd

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 2 8 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 8 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 6 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 5 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

125,605 71,39
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  46
BEZAR GÜLŞEN 120 18 33 69 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 96 96 3302 12684 % 71,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız   ee  d CedCc  d  CdAab  beEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Ed cc    eCeD e   aCbb  DCdBEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız         C   b            d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız   c b  *   AbcC A e   E d     

S D Y B%

Türkçe 30 5 13 17

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 5 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 4 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

94,443 88,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  351
BİLAL YILDIRIM 120 22 95 3 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 122 122 3792 15720 % 88,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız dcaAae adCAaeac ACbbcdacDebbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız adDaabCCEeaeDbbdcBaabdddDbbeEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız BdAddaedeeeEbbbBbbaaaaccccdddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 3 26 1 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EcaaAaaabbbccddddeeEeddddccbb 

S D Y B%

Türkçe 30 6 22 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 2 10 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 25 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 4 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 8 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 0 9 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 8 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

171,543 39,63
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  84
BÜŞRA MUTLU 120 28 19 73 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 33 33 1990 7041 % 39,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız a    e eE CC CD  B    ACb  CdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Coğrafya-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CDEd ac eC e B      d bEEbDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız         c C      B         d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız  d c       E   cC Ae        BE

S D Y B%

Türkçe 30 10 5 33

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 1 60

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 4 5 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 2 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 0 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 0 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

126,568 70,60
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  965
CAHİT TURAN 120 20 41 59 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 95 95 3282 12543 % 70,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız addadbccaCaaAdD eBcbdbACbde d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 6 2 4 5,50 % 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız C Ed cc   ab BDdc   CCCEabedAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Ae  b  db aD b  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız    eE  d        C             

S D Y B%

Türkçe 30 6 21 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 5 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 1 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

158,553 47,40
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  369
HAMDİN AVCI 120 27 37 56 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 48 48 2376 8422 % 47,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız a    e eE C  CD  B    AC   CdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız eacbeaaeaCEeeBD  d dd bEEbDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız         c C      B         d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız D Eaaac ce E  bcadAeeaC  e  Bc

S D Y B%

Türkçe 30 9 4 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 0 60

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 2 10 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

127,803 69,70
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  661
HASİNE AVCI 120 19 48 53 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 92 92 3253 12383 % 69,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız add dbcB C C CD ee C  Abb  C E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız e db cE  CEaBBDb eE a bEca b e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız  c e  ba   Da  b  Eb   eac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 0 15 15 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız aed b b  d c    bad b  b  be a

S D Y B%

Türkçe 30 9 10 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 0 0 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 5 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 4 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 5 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 4 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

132,023 66,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  660
HAZAL DEMİR 120 22 49 49 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 83 83 3141 11811 % 66,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız dadeDBcCCCAdD  a   dAabcbddEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız bEeecAdbbdCcc DBb b     DecBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız dbddAebea  ed C ADb  abebecaae

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 3 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 9 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 8 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

170,018 40,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  672
İREM EKİN 120 28 17 75 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 34 34 2035 7191 % 40,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız    e   CCe CD  d  d ACb  CCED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Coğrafya-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Ed cc e  dCD      d bE BDCABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız         C                d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız   c     D    cC A  E  E a BE  

S D Y B%

Türkçe 30 10 5 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 5 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 2 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 3 1 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 1 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

146,608 55,82
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  586
KADER IŞIK 120 32 68 20 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 62 62 2721 9917 % 55,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız addadb caaaaAdD eBcbdbACb eeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CaEdDccAeCcdeBaeDabdCdaEEbeCde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Aec b E Dba b bD  d a D B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DeEedaAbbdcdaedab AabDCecaCA c

S D Y B%

Türkçe 30 7 20 23

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 5 7 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 4 8 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 9 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 3 2 33

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 8 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

115,575 79,18
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  49
KENAN ŞAHİN 120 10 27 83 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 108 108 3542 14068 % 79,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız   e   bCaaeac ac  CdACD b Ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 3 8 0,25 % 2

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız  c  cc     DDdc  abddddB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  c      C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız   b   e              b        

S D Y B%

Türkçe 30 6 12 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 1 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 3 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 8 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  0
MAHMUT SÖĞÜT 120 14 58 48 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız dcee  E Cddae  d  d ACbeDCaEaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 8 3 -1,00 % 0

Coğrafya-1 12 0 4 8 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Eac dbba e c  c a eb    b   bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız dcb  ac d  b  Ca e a D  aE  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 18 11 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız aebc bc a  b ea c a b  ae cdCa

S D Y B%

Türkçe 30 8 14 27

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 2 60

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 8 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 4 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 12 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 2 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 2 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 6 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

168,503 41,37
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  381
MEHMET KAYA 120 29 33 58 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 39 2079 7351 % 41,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız      A BECdC  D BB   dAab   dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CbEbccce CEe BaeDB  C adbbcCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız A  d   bc e bE   c D    B  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız aA eEdc bd     cC A C         

S D Y B%

Türkçe 30 10 5 33

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 4 7 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 4 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 3 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 3 0 33

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 0 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

89,928 88,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  62
MURAT ŞİMŞEK 120 21 91 8 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 125 125 3806 15808 % 88,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız adCb eabeabbD BaeaCCAb*ecddbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 2 9 1 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EdeedbeCbdeeedDecc eedcBcCecdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 22 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız BedadacedacEbedcabdEcaaae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız dbaBbdbacdecaabaADededEaeAcaCD

S D Y B%

Türkçe 30 6 22 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 5 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 10 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 9 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 22 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 5 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 8 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  52
NURİ KÖLGE 120 9 62 49 -6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 22 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız bad ad cbab be cae abCbdaB edd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız aed eeb CCab Bbe dbc deE aae d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız A   c  E   a d  a    b  e  c d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız e a d c a  c  b   b e d a d Bd

S D Y B%

Türkçe 30 2 22 7

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 5 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 8 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 7 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 3 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 4 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

189,943 31,07
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  701
NURŞİN DÜZENLİ 120 34 21 65 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 16 1568 5520 % 31,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız         ECeCdCD BdA  dA b cC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 2 3 6,50 % 54

Coğrafya-1 12 3 1 8 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız  DEE  EACCceaB      C  EcbbCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız A  cA E c a      c D    B  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Fen 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız e EaE c  C      b A C C     B 

S D Y B%

Türkçe 30 9 7 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 7 2 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 1 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 0 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 4 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 0 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 0 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 0 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

169,735 40,64
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  655
ROJİN AYDIN 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 35 2048 7220 % 40,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız   dA cECaCeCD  B Cd A     C a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EbDccA C dCDa c   Cd EeBcCdeEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  c    Dba                   Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EeEdAabdDAC   baA       C    c

S D Y B%

Türkçe 30 10 6 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 0 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 6 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 4 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 2 2 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

118,615 76,96
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  371
SAMED  Ö ZDEM İR 120 14 32 74 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 105 105 3470 13673 % 76,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız e      C C bc B   d A      E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız  b B  de C  bAaB a  C   DbAabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız     d ce   b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız b c de ba Cd c a     C ca a db

S D Y B%

Türkçe 30 5 4 17

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 0 0 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 2 3 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 3 3 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 4 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

174,053 38,30
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  0
ŞEYMA KAVAK 120 28 20 72 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 29 29 1930 6804 % 38,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız d     ECeC C  Bd     ab   dE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EcaB A CEC aa e  BCdaEBBa A Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız   A   c          D    B  E  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız E E c         b A        de   

S D Y B%

Türkçe 30 7 6 23

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 0 0

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 6 3 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 5 4 42

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 1 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 0 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 2 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

131,928 66,60
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  355
ŞÜKRÜ KESKİN 120 29 66 25 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 84 84 3145 11832 % 66,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız dadb caCaCcdD  B ed ACb   bEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EcacEAC EbC DbDabBCb  eBbdABae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız aBeeEbbc ccdd aab   Dca cdb Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız bcbae  daACd ababa aaabBaAcE e

S D Y B%

Türkçe 30 7 14 23

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 1 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 6 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 5 42

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 19 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 5 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 1 7 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

157,083 48,36
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  372
TUBA GÜNEŞ 120 24 43 53 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 49 49 2414 8593 % 48,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız d dADB CeCcdD       Aa Bab Ead

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 7 4 -0,75 % 0

Coğrafya-1 12 4 3 5 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız cbc dAeb  e D D a a aE B b eba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız B ACEaD a D ac         b dbE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız ED e d a  acbdb  Dcaa   b     

S D Y B%

Türkçe 30 9 10 30

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 0 0 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 3 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 1 7 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 4 3 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 0 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 1 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 1 7 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 2 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

135,420 63,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9E  -  98
YAĞMUR YILDIZ 120 25 60 35 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 78 78 3039 11366 % 63,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DadddeDBcCCCAdDbda   dAabecbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CcbEeecAdbbdddcbDaEBabbbdacbee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız bedecdbdbC bCdbcCdAbeDC EcCbdb

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 5 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 2 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 9 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 3 6 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

176,730 37,01
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  232
AZİZ KARACA 120 39 46 35 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 28 28 1874 6575 % 37,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız add bA eECaaeCb eBeCCbAabBcaCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız Ca Ee acCCECaBDbD E CCbEbbDbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız A    aaE                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız bAEbEBcbcbebC d bBAeeDbbEeaAcc

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 6 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

191,233 30,38
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  139
DİLAN ORAK 120 46 35 39 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 13 1533 5398 % 30,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız  ed DcaC CAba cd CCCACb bdCaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EaDdcACCEeCDabc dBCbC dBeCABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız eB      b               a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Fen 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EcdcACcCDACcEBb AD EeCEB  BECD

S D Y B%

Türkçe 30 10 13 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 8 4 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 6 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 1 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 7 1 70

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 6 1 67

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

206,160 24,69
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  704
ELİF DOĞAN 120 44 31 45 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 5 1235 4386 % 24,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız acBBab BEC CACa eB CCbAab  CCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız aaEEeadACCECBBcdD ddC aEaDDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız        ac Ce     B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız  e  E A bC ECAdaC A e bdEeC   

S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 7 5 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 1 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

151,180 52,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  698
GÜLİSTAN ASLAN 120 29 54 37 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9331.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 58 58 2584 9331 % 52,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız ecddaeeBECdaAaD adb  CAab D CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız eDEabcceeeEedca e dcCCbEdbaCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Ae        C  b   B       b c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız a b c AabebdCb aC A ee dEcaABE

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 7 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

202,695 25,89
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  699
HAVVA SOYORAL 120 42 44 34 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 7 7 1315 4600 % 25,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız D cda   E aCACD eBcCCeAab b CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız aDEcac  CCdeae ba  dbCbEEbDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız ADcB   be C b    BacE D    Ea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DAE dccaae dCAEcC A CeCb  aAcb

S D Y B%

Türkçe 30 12 10 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 4 6 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 7 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 7 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 1 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 1 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 1 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 5 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

145,960 56,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  315
HİRANUR GÜNAYDIN 120 24 40 56 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 64 64 2735 9993 % 56,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız a c a    a C Cb eBc Cabab   dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız aDEEadb db da bba  dbCbEEbbCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Aa     d  C         E     BEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız D E d ce d d      A eDe E  dd 

S D Y B%

Türkçe 30 5 12 17

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 3 7 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 7 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 3 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 0 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

184,368 33,39
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  705
HÜSEYİN BARLAK 120 38 38 44 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 19 1694 5933 % 33,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız   aeDBEC CACD edAC bACb a CEeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız  baacACCEe DD  Bd CddEcBeCABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız de   bbbC c           c cE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız dbEBAa dD e  BbeAcbcC     B   

S D Y B%

Türkçe 30 14 9 47

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 3 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 4 42

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 2 6 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 0 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 0 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

142,105 59,10
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  358
KEMAL EKBER TURAN 120 22 39 59 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 72 72 2848 10500 % 59,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız  cdbeBEC aedD BB b CACa D aEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız adaccAdCEe aDeeBd bdCEBabbAebb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız de   b                c cE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız E d    d      b               

S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 3 8 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 6 42

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 2 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

179,778 35,53
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  671
MAKBULE ASLAN 120 37 56 27 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 26 26 1799 6312 % 35,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız c ae  EC CACD edAeCabdD b CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 2 9 1 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EE dbAeCEebaebcdE abaaaBDCABED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız   A a Db cc    BEDd aec Bc  Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız cadccbbCacCAadb A  cCbbaeAcbaa

S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 5 6 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 2 9 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 10 23

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 4 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

225,173 18,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  707
MELEK OKAY 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 924 3372 % 18,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DdB aAcB CC ACD eBACCCAbDBaCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 3 5 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 0 4 8 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız   Ec  cAC Eecda     a   EDDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız A  B   b         B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız bAEaEdACDCD C  dC   C C b     

S D Y B%

Türkçe 30 19 7 63

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 2 60

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 3 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 0 4 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 1 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 1 0 50

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 7 3 70

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

171,838 39,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  702
MERYEM KIRAÇ 120 36 52 32 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7011.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 32 32 1984 7011 % 39,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız ddaeeBEC dAC   B CC Abb  CCEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Coğrafya-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EcD a CCEeCDb cBdeCeaaBdeCeacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız  a  a b ebecE  BdDa DcBb baa c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız   ddAe CDc A ab A bE C e ddb a

S D Y B%

Türkçe 30 12 10 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 7 3 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 8 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 15 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 4 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 3 44

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

199,215 27,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  27
MESUT ERTEKİN 120 43 37 40 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 11 1380 4819 % 27,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız d bA eECaaeCb eBeCCbAab cbCEad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EE eacCCECCaDbD E CCbEa DbABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız     a           dDE DD  BE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EbEBcbcebAC d bBA  E  EeaA    

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 7 4 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 6 3 50

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 2 20

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 0 44

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 2 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 2 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

189,068 31,40
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  0
MUHAMMED YAŞAR 120 35 37 48 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 17 17 1591 5579 % 31,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız ddaeDBaC CACD eB C dACbB  CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız caeecAbCcCCaabc d aCdEBcbCAca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız e                DE eD  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız Ebd b  CbACc  bB   E  E C  dde

S D Y B%

Türkçe 30 14 8 47

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 1 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 7 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 2 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 3 1 33

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 2 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

230,525 17,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  696
ÖYKÜ TORLAK 120 47 37 36 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 859 3119 % 17,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız e  daebB C bACD eBAdCeACD  CCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 0 3 9 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız bDEEaadAC ECdca               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Ab eA  dbeCbDEd  B DEED BbaEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DcEeEdAe C EbA aC A CeCCEBbdcb

S D Y B%

Türkçe 30 14 9 47

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 4 0 80

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 7 4 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 12 10 40

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 3 1 60

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 5 1 56

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

172,698 39,03
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  695
OZAN ŞİMŞEK 120 31 32 57 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 30 30 1964 6934 % 39,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız acd    BcCaacCD edcCCCAaca   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız bDEEDeaA CceB ae       E DDdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız A         C c       E D c  E d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız DAEbc c D  cC   b   C     a e 

S D Y B%

Türkçe 30 9 13 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 0 4 0

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 6 5 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 2 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 3 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 1 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 2 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

160,448 46,27
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  685
ÖZGE ZİLAN KAPAR 120 33 37 50 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 45 45 2312 8221 % 46,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız  Ba be C aeaD BBbbCdACb a dEeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Ec acdCCECCDDbcd Ba  EB cCAcED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız   d     ec            B cb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız  bcBcC eDA    b A  cC  d A Ed 

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0

İsim (Ad) 3 0 1 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 7 4 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 4 4 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 2 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 0 11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 2 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 1 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

190,593 30,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  697
PELŞİN ASLAN 120 38 29 53 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 15 15 1550 5461 % 30,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız  cd aeDB C acCD  d CC ACa beCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız eDEEaacACCECB Dd    aCCEabDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız A   A   a C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız D EacccC  eECA dC    e ea a   

S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 8 4 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 5 2 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 1 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 4 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

179,760 35,54
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  703
SEFA TORLAK 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 27 27 1801 6315 % 35,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız DEd aeaBEC dACDbeBde aACb adCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 1 0 11 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Sosyal 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız   Ec a dCCEeB            D CA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız Ab        C         d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Fen 30 9 3 18 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız   b E A  C cC  Bb A C C     B 

S D Y B%

Türkçe 30 13 13 43

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 3 2 60

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 2 1 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 4 4 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 1 0 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 0 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 1 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 0 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 0 22



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

169,585 40,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  687
SEMİH KARACA 120 30 33 57 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 36 36 2053 7239 % 40,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A DEBBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCE

Cevaplarınız edddaeDBaC CACD eB C aACbB  CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A CDEEDBEACCECBBDADBEBCCCEEDDCAB

Cevaplarınız CaEE  cAbCcCBcabc d aCaEaDDCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

Cevaplarınız       a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DAEDEBACDCDECAEBCBADCDCCEBCABE

Cevaplarınız b  bd   cb  C d bB      Eea   

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 2 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 1 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 6 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 7 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 2 11



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

132,413 66,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  691
SEMRA IRMAK 120 23 47 50 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 81 81 3125 11747 % 66,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız aebeeB  aa Ca ed  CdAbb  CCaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EdedaceCE C bA    CbabcBedABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız   A   adC b d edEcc  b  Bc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EbE A  b c   c            c de

S D Y B%

Türkçe 30 6 16 20

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 1 0 33

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 6 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 3 5 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 0 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 10 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 5 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 2 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

0,000 89,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  201
ŞER HAMZA ÜNER 120 17 72 31 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 130 130 3828 15912 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız ccbbbddbCbdecddcdedCedDeDbebca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EcbaEAabcabDDAaBbcdebbBcbaAeda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 4 25 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız cbadbacdbAC dBCadbbcedbdedcdac

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 3 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0

Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 4 8 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 0 2 0

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 1 0

Biyoloji 10 0 10 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 9 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

179,983 35,39
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  692
ŞİLAN KALKANN 120 40 44 36 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 24 24 1791 6287 % 35,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız d aeDBEC bcCD ed CC ACb bbCEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız EEDacACCECeDDdc   CedEBdDCABEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız   A   adC b d ed cc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EaccAC bae A ddeAceECeadC    e

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 4 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 9 3 75

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 4 5 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 1 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 4 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

191,075 30,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  6
ŞİMAL ERPOLAT 120 39 39 42 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 14 14 1536 5412 % 30,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız cda   EC CACD eB CCbAab b CED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız Ecad c eECaDDdD bcbCbEd DCAdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız e A   e Cce    aacE D c  Ead  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız EadBb  eDACA  C A e   c  A  C 

S D Y B%

Türkçe 30 13 8 43

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0

İsim (Ad) 3 2 0 67

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 1 2 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 12 4 6 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 4 6 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 2 0 100

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 2 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 4 1 40

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



GUNEYDOGU  KARMASI 9 SINIF

183,023 33,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

-9F  -  700
TUĞBA AYDIN 120 36 45 39 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 22 22 1720 6038 % 33,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 147 147 4104 17767

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBCADBECCCACDEBBACCCACDBDCCEDE

Cevaplarınız  ebA ebCdabCa BB d CAab bCdEaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 4 2 6 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EEDBEACCECCDDADBEBCCCEBBDCABED

Cevaplarınız dbaacAaCEbeDD D   C aEd DaAcbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Cevaplarınız      cD C      BEea DcB  EE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDEBACDCDACAEBCBADDECCEBCABECD

Cevaplarınız  bEBAecdDb A  b A  EeCb a ebaD

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50

Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0

İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0

Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50

İsim (Ad) 3 0 2 0

Masal Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 5 2 3 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0

Fabl Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0

Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100

Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 12 4 8 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 2 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 2 1 0 50

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 4 27

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 2 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 3 22

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 6 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 5 22

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
