
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

KATILIMLAR

1 436 NAZAR ÇETİN 11E 18 6 16,50 5 5 3,75 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 39 19 34,25 205,427 1713 326,358 347 215,180 1548

2 378 BEHİYE ÇELİK 11D 15 13 11,75 5 5 3,75 5 4 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 39 24 33,00 204,885 1730 286,850 898 133,165 2609 212,202 1625

3 319 NARİ  ADSIZ 11E 16 8 14,00 5 5 3,75 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 37 21 31,75 194,902 2017 308,908 545 197,730 2022

4 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 15 10 12,50 4 4 3,00 6 3 5,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 8 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 38 29 30,75 192,657 2092 288,908 857 114,931 3401 193,613 2153

5 980 ABDULSAMET META 11A 15 13 11,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 3 2 2,50 34 20 29,00 188,017 2257 269,379 1247 122,873 2993 188,378 2325

6 489 MELİKE EREN 11D 13 10 10,50 5 3 4,25 8 0 8,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 34 15 30,25 186,072 2321 294,007 766 105,245 4148 178,065 2713

7 0 EMİNE 11A 11 3 10,25 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 29 9 26,75 185,207 2356 228,732 2327 149,225 2239 187,438 2359

8 453 CENGİZ KOÇHAN 11E 12 18 7,50 4 6 2,50 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 3 0,25 38 34 29,50 185,100 2359 263,538 1379 130,636 2689 173,007 2879

9 466 BÜŞRA ÖNER 11 11 10 8,50 5 4 4,00 6 2 5,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 4 0,00 0 6 -1,50 2 5 0,75 36 34 27,50 183,047 2441 262,576 1396 119,675 3136 181,576 2582

10 493 NAİME SOYOPAL 11C 12 8 10,00 4 5 2,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 31 18 26,50 180,032 2567 263,517 1380 112,225 3545 180,928 2606

11 477 HASAN ŞAHİN 11D 11 8 9,00 4 6 2,50 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 32 18 27,50 175,152 2769 281,949 989 162,830 3286

12 70 MUSTAFA ALTUN 11D 11 7 9,25 4 6 2,50 7 1 6,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 31 20 26,00 172,777 2869 270,988 1205 164,575 3212

13 120 EVİN MERYEM OKAY 11B 13 7 11,25 3 7 1,25 6 0 6,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 29 18 24,50 172,155 2896 267,477 1283 173,770 2842

14 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 7 9 4,75 1 6 -0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 8 5 6,75 4 6 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 30 37 20,75 171,682 2920 168,107 4258 170,949 1842 176,048 2777

15 223 ÖMER YILDIRIM 11D 13 10 10,50 5 3 4,25 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 28 18 23,50 170,895 2960 249,536 1744 106,363 4088 173,300 2859

16 514 ZEYNEP TEKİN 11B 12 4 11,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 22 7 20,25 169,597 3028 224,438 2449 112,225 3545 187,908 2343

17 501 RIDVAN 11A 10 7 8,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 27 18 22,50 169,195 3057 221,125 2566 128,108 2757 168,713 3045

18 130 EKREM BASARAN 11D 11 13 7,75 2 8 0,00 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 7 3,25 30 36 21,00 167,940 3117 217,635 2656 122,695 3001 174,752 2817

19 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 5 11 2,25 2 8 0,00 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 33 39 23,25 167,300 3137 184,010 3771 168,263 1888 147,480 3961

20 495 NESLİHAN KESKİN 11A 9 4 8,00 6 1 5,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 5 0,75 26 16 22,00 166,645 3166 216,204 2710 129,382 2732 163,791 3250

21 194 YUNUS 11A 9 5 7,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 5 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 26 17 21,75 166,477 3174 217,635 2656 126,519 2825 165,223 3178

22 511 ŞİLAN BULCE 11D 13 15 9,25 3 6 1,50 4 6 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 29 29 21,75 166,165 3191 239,223 2041 105,245 4148 169,340 3022

23 320 YUSUF BATOM 11A 9 5 7,75 2 2 1,50 6 3 5,25 6 4 5,00 23 14 19,50 164,825 3265 228,753 1063 149,246 3882

24 460 BARAN ÜNER 11B 10 10 7,50 3 7 1,25 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 28 21 22,75 161,065 3435 252,420 1668 149,184 3887

25 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 11 10 8,50 2 8 0,00 5 2 4,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 25 25 18,75 160,985 3437 214,929 2754 110,637 3658 170,458 2960

26 483 İSA ÖZDEMİR 11D 11 15 7,25 3 6 1,50 4 6 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 29 20,75 160,745 3442 225,263 2426 111,755 3607 156,968 3551

27 479 HAVVA TUNÇ 11D 9 15 5,25 3 4 2,00 7 1 6,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 28 27 21,25 160,340 3460 224,009 2464 115,715 3335 150,949 3792

28 383 ÖZGÜR ORAK 11E 15 12 12,00 0 7 -1,75 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 24 29 16,75 160,115 3473 213,947 2782 183,770 2498

29 196 GÜLSÜM ORH N 11B 12 10 9,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 4 2,00 21 20 16,00 158,385 3561 194,909 3409 113,970 3424 179,026 2673
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

KATILIMLAR

30 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 10 12 7,00 3 4 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 7 0,25 26 32 18,00 156,412 3654 213,988 2778 106,029 4124 161,576 3341

31 488 KIRAÇ 11D 9 13 5,75 3 7 1,25 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 26 21,50 156,345 3658 235,440 2129 104,775 4269 140,145 4341

32 459 ALİ ŞAHİN 11B 6 3 5,25 5 5 3,75 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 9 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 27 25 20,75 156,030 3674 220,832 2569 114,775 3405 141,420 4281

33 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 5 3 4,25 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 25 9 22,75 155,370 3705 245,617 1868 129,675 4813

34 212 MERVE ASLAN 11C 8 6 6,50 6 2 5,50 6 3 5,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 18 20,50 154,772 3737 239,087 2045 143,792 4128

35 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 9 9 6,75 2 7 0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 9 0,75 1 7 -0,75 4 3 3,25 2 5 0,75 29 45 17,75 154,007 3781 191,596 3524 125,892 2867 151,890 3749

36 462 BERAT ASLAN 11B 8 13 4,75 4 5 2,75 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 28 28 21,00 153,145 3833 231,637 2242 104,775 4269 133,165 4672

37 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 10 12 7,00 3 6 1,50 7 3 6,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 27 37 17,75 152,512 3861 221,930 2540 95,716 4589 153,635 3687

38 186 SEHER ÇAKIR 11E 8 11 5,25 4 6 2,50 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 26 20,50 152,465 3864 231,950 2230 101,442 4485 135,067 4579

39 191 NİSANUR  YAVUZ 11A 9 17 4,75 3 7 1,25 5 2 4,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 2 2 1,50 2 6 0,50 29 41 18,75 151,767 3898 203,048 3140 119,696 3133 139,518 4385

40 500 RIDVAN ŞAHİN 11B 10 10 7,50 5 4 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 27 17,25 151,605 3902 217,478 2662 153,948 3674

41 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 11 16 7,00 5 5 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 9 -0,25 28 40 18,00 151,032 3926 220,341 2583 147,282 3972

42 190 HASAN YALÇIN 11E 9 12 6,00 2 8 0,00 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 25 29 17,75 150,310 3977 213,361 2800 103,500 4327 145,067 4079

43 0 BİLAL BIÇAKÇI 11A 7 18 2,50 4 6 2,50 4 5 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 4 2,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 30 44 19,00 150,190 3981 193,696 3449 129,853 2707 130,166 4800

44 482 SULTAN 11A 7 11 4,25 1 0 1,00 7 3 6,25 1 7 -0,75 4 3 3,25 0 9 -2,25 20 33 11,75 149,587 4010 136,028 5199 145,223 2335 169,381 3021

45 481 HELİN OKÇU 11D 9 14 5,50 2 6 0,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 4 2,00 24 34 15,50 148,615 4068 189,224 3604 113,970 3424 151,106 3789

46 199 YUNUS OĞUZ 11E 6 10 3,50 4 6 2,50 5 5 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 26 26 19,50 148,597 4071 227,676 2356 98,892 4550 129,205 4857

47 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 10 17 5,75 3 7 1,25 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 31 17,25 147,437 4130 213,205 2802 140,145 4341

48 184 MULAYİM YILMAZ 11C 10 18 5,50 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 41 17,75 147,230 4144 209,871 2902 106,050 4121 135,224 4573

49 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN 11D 12 18 7,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 26 41 15,75 146,925 4161 207,949 2971 149,184 3887

50 508 HÜSEYİN  TURGUT 11A 8 14 4,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 25 33 16,75 146,750 4169 196,538 3353 113,343 3488 137,773 4471

51 359 MUSTAFA KESKİN 11B 6 10 3,50 5 5 3,75 6 4 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 22 19,50 146,290 4190 229,265 2309 122,852 5172

52 180 ARATSİNGER 11B 7 13 3,75 3 7 1,25 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 25 25 18,75 146,087 4201 221,480 2554 126,185 4988

53 513 ZEYNEP KAPLAN 11B 9 11 6,25 3 7 1,25 5 3 4,25 1 3 0,25 4 1 3,75 22 25 15,75 145,502 4243 203,989 3105 143,635 4137

54 512 ŞİMŞEK YAKUP 11D 9 15 5,25 4 4 3,00 7 3 6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 37 17,75 145,487 4245 219,244 2608 131,890 4723

55 484 11A 8 8 6,00 3 3 2,25 3 0 3,00 3 2 2,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 5 0,75 23 32 15,00 145,077 4268 191,126 3541 108,265 3887 145,067 4079

56 516 SELMA ASLAN 11B 9 16 5,00 1 5 -0,25 7 3 6,25 2 2 1,50 4 1 3,75 23 27 16,25 143,775 4322 206,381 3034 134,910 4585

57 187 DELAL KARDAŞ 11B 9 10 6,50 3 5 1,75 3 4 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 20 22 14,50 143,525 4335 196,204 3369 145,380 4040

58 472 FATMAULUÇÇ 11E 9 13 5,75 3 5 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 23 15,25 143,182 4355 203,675 3118 140,145 4341
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

KATILIMLAR

59 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 7 14 3,50 3 6 1,50 2 6 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 22 27 15,25 141,100 4453 192,735 3478 106,990 3933 130,793 4781

60 492 YUSUF ASLAN 11C 8 11 5,25 2 6 0,50 4 5 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 31 13,25 140,677 4478 184,303 3760 103,814 4314 143,008 4188

61 454 EDN UR KAYA 11E 6 11 3,25 1 2 0,50 5 3 4,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 21 21 15,75 139,040 4559 200,519 3224 122,695 5178

62 205 HASAN B* LAK 11A 5 16 1,00 3 3 2,25 2 4 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 23 37 13,75 136,755 4678 168,932 4229 120,637 3111 122,873 5170

63 468 CEMİL AVCİ 11B 8 15 4,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 6 12 3,00 20 43 9,25 135,882 4728 142,381 5040 120,950 3078 148,734 3915

64 465 BÜŞRA 11A 7 10 4,50 5 0 5,00 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 17 27 10,25 135,282 4762 163,185 4393 106,029 4124 144,126 4116

65 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 5 13 1,75 1 9 -1,25 7 1 6,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 8 1,00 1 5 -0,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 26 49 13,75 134,237 4811 182,108 3825 106,990 3933 118,578 5372

66 222 BÜŞRA IŞIK 11C 6 13 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 2 0,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 19 20 14,00 134,195 4814 192,265 3500 119,205 5326

67 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 7 18 2,50 1 8 -1,00 3 5 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 19 35 10,25 134,070 4825 147,637 4888 120,950 3078 136,519 4534

68 197 ZER FE KALKAN 11E 8 18 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 19 26 12,50 132,915 4874 181,617 3845 124,440 5102

69 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 7 17 2,75 1 9 -1,25 5 5 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 20 40 10,00 132,140 4918 150,970 4772 115,715 3335 133,499 4655

70 161 YUSUF DENİZ 11E 7 23 1,25 5 5 3,75 8 2 7,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 23 36 14,00 131,125 4960 188,148 3644 108,735 5804

71 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 6 11 3,25 3 6 1,50 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 17 23 11,25 129,842 5034 173,519 4097 122,695 5178

72 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 6 10 3,50 2 6 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 15 20 10,00 127,865 5132 165,735 4328 124,440 5102

73 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 4 13 0,75 3 4 2,00 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 24 13,00 127,137 5165 186,246 3699 103,657 6005

74 214 AHMET IŞIK 11B 7 11 4,25 0 6 -1,50 3 6 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 13 27 6,25 121,610 5421 147,146 4900 129,675 4813

75 140 RAMAZAN TURĞUT 11C 4 13 0,75 2 0 2,00 5 4 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 8 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 18 30 10,50 121,082 5437 160,834 4470 105,736 4128 98,892 6276

76 509 SÜLEYMAN MET E 11D 7 23 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 10 0,50 2 3 1,25 22 56 8,00 120,750 5450 140,500 5085 111,441 3628 111,912 5689

77 208 ENES BAĞCI 11E 8 22 2,50 0 10 -2,50 7 3 6,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 18 42 7,50 120,625 5453 149,225 4846 117,460 5402

78 507 SERANUR ÖNAL 11A 2 5 0,75 4 0 4,00 4 9 1,75 1 9 -1,25 4 4 3,00 1 9 -1,25 16 36 7,00 120,600 5457 130,657 5353 115,402 3388 116,363 5484

79 457 AHMETASLAN 11B 2 12 -1,00 2 8 0,00 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 18 31 10,25 120,152 5479 156,560 4600 108,265 3887 96,207 6368

80 470 ESRA KAVAK 11C 5 22 -0,50 2 8 0,00 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 19 40 9,00 120,145 5480 144,168 4983 113,343 3488 102,873 6039

81 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 6 18 1,50 2 8 0,00 6 4 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 17 36 8,00 119,445 5507 151,775 4749 110,480 5732

82 217 EVİN İLGEN 11A 3 8 1,00 1 1 0,75 3 6 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 5 0,75 12 24 6,00 119,437 5509 111,755 5797 127,951 2765 116,520 5478

83 473 FETULLAH SİNCAR 11C 4 14 0,50 2 8 0,00 4 6 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 7 0,25 18 37 8,75 119,427 5510 154,324 4669 105,088 5973

84 126 NARİN KESKİN 11C 6 18 1,50 0 6 -1,50 5 4 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 16 39 6,25 115,252 5669 142,245 5042 108,892 5794

85 221 NURHAN DAŞ 11D 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 7 6 5,50 114,175 5709 139,382 5111 110,794 5721

86 68 HALİS  ÇİÇEK 11B 6 21 0,75 1 7 -0,75 2 7 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 15 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 20 58 5,50 113,840 5722 127,481 5427 108,108 3892 106,833 5911

87 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 6 1 5,75 113,697 5728 130,030 5366 106,990 3933 104,618 5983
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

KATILIMLAR

88 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 4 9 1,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 14 -1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 16 38 6,50 112,910 5765 153,520 4699 102,696 6044

89 471 FATİH PÜGE 11A 6 24 0,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 6 0,50 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 20 60 5,00 110,877 5832 136,540 5180 95,559 4595 103,187 6034

90 499 REYZANYILDIRIM 11A 3 7 1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 1 14 -2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 8 33 -0,25 95,227 6172 121,441 5576 92,853 6452

91 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 5 22 -0,50 6 4 5,00 8 2 7,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 26 31 18,25 217,227 2670 94,932 6389

92 480 HELEN YILDIZHAN 11 4 16 0,00 1 6 -0,50 7 2 6,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 18 30 10,50 169,893 4201 96,834 6336

93 461 BEDİA ORAK 11C 4 18 -0,50 3 5 1,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 9 -0,25 14 40 4,00 126,697 5442 94,932 6389

94 342 BİLAL EKİNCİ 11D 4 26 -2,50 5 5 3,75 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 18 -2,50 17 63 1,25 122,266 5554 66,678 6703

95 200 A R D A 11E 0 0 0,00 100,010 6139

96 202 NURULLAH YILMAZ 11C 0 12 -3,00 0 8 -2,00 3 0 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 5 35 -3,75 85,423 6133 79,070 6643

97 494 FURKAN KORKUT 11D 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 28 -5,00 14 76 -5,00 68,245 6696

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
11 11A 11B 11C 11D 11E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
11 11A 11B 11C 11D 11E



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 466 BÜŞRA ÖNER 11 11 10 8,50 5 4 4,00 6 2 5,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 4 0,00 0 6 -1,50 2 5 0,75 36 34 27,50 183,047 2441 262,576 1396 119,675 3136 181,576 2582

2 480 HELEN YILDIZHAN 11 4 16 0,00 1 6 -0,50 7 2 6,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 18 30 10,50 169,893 4201 96,834 6336

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 15 10 12,50 4 4 3,00 6 3 5,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 8 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 38 29 30,75 192,657 2092 288,908 857 114,931 3401 193,613 2153

2 980 ABDULSAMET META 11A 15 13 11,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 3 2 2,50 34 20 29,00 188,017 2257 269,379 1247 122,873 2993 188,378 2325

3 0 EMİNE 11A 11 3 10,25 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 29 9 26,75 185,207 2356 228,732 2327 149,225 2239 187,438 2359

4 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 7 9 4,75 1 6 -0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 8 5 6,75 4 6 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 30 37 20,75 171,682 2920 168,107 4258 170,949 1842 176,048 2777

5 501 RIDVAN 11A 10 7 8,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 27 18 22,50 169,195 3057 221,125 2566 128,108 2757 168,713 3045

6 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 5 11 2,25 2 8 0,00 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 33 39 23,25 167,300 3137 184,010 3771 168,263 1888 147,480 3961

7 495 NESLİHAN KESKİN 11A 9 4 8,00 6 1 5,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 5 0,75 26 16 22,00 166,645 3166 216,204 2710 129,382 2732 163,791 3250

8 194 YUNUS 11A 9 5 7,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 5 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 26 17 21,75 166,477 3174 217,635 2656 126,519 2825 165,223 3178

9 320 YUSUF BATOM 11A 9 5 7,75 2 2 1,50 6 3 5,25 6 4 5,00 23 14 19,50 164,825 3265 228,753 1063 149,246 3882

10 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 10 12 7,00 3 4 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 7 0,25 26 32 18,00 156,412 3654 213,988 2778 106,029 4124 161,576 3341

11 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 5 3 4,25 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 25 9 22,75 155,370 3705 245,617 1868 129,675 4813

12 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 9 9 6,75 2 7 0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 9 0,75 1 7 -0,75 4 3 3,25 2 5 0,75 29 45 17,75 154,007 3781 191,596 3524 125,892 2867 151,890 3749

13 191 NİSANUR  YAVUZ 11A 9 17 4,75 3 7 1,25 5 2 4,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 2 2 1,50 2 6 0,50 29 41 18,75 151,767 3898 203,048 3140 119,696 3133 139,518 4385

14 0 BİLAL BIÇAKÇI 11A 7 18 2,50 4 6 2,50 4 5 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 4 2,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 30 44 19,00 150,190 3981 193,696 3449 129,853 2707 130,166 4800

15 482 SULTAN 11A 7 11 4,25 1 0 1,00 7 3 6,25 1 7 -0,75 4 3 3,25 0 9 -2,25 20 33 11,75 149,587 4010 136,028 5199 145,223 2335 169,381 3021

16 508 HÜSEYİN  TURGUT 11A 8 14 4,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 25 33 16,75 146,750 4169 196,538 3353 113,343 3488 137,773 4471

17 484 11A 8 8 6,00 3 3 2,25 3 0 3,00 3 2 2,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 5 0,75 23 32 15,00 145,077 4268 191,126 3541 108,265 3887 145,067 4079

18 205 HASAN B* LAK 11A 5 16 1,00 3 3 2,25 2 4 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 23 37 13,75 136,755 4678 168,932 4229 120,637 3111 122,873 5170

19 465 BÜŞRA 11A 7 10 4,50 5 0 5,00 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 17 27 10,25 135,282 4762 163,185 4393 106,029 4124 144,126 4116

20 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 5 13 1,75 1 9 -1,25 7 1 6,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 8 1,00 1 5 -0,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 26 49 13,75 134,237 4811 182,108 3825 106,990 3933 118,578 5372

21 507 SERANUR ÖNAL 11A 2 5 0,75 4 0 4,00 4 9 1,75 1 9 -1,25 4 4 3,00 1 9 -1,25 16 36 7,00 120,600 5457 130,657 5353 115,402 3388 116,363 5484

22 217 EVİN İLGEN 11A 3 8 1,00 1 1 0,75 3 6 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 5 0,75 12 24 6,00 119,437 5509 111,755 5797 127,951 2765 116,520 5478

23 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 4 9 1,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 14 -1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 16 38 6,50 112,910 5765 153,520 4699 102,696 6044

24 471 FATİH PÜGE 11A 6 24 0,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 6 0,50 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 20 60 5,00 110,877 5832 136,540 5180 95,559 4595 103,187 6034

25 499 REYZANYILDIRIM 11A 3 7 1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 1 14 -2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 8 33 -0,25 95,227 6172 121,441 5576 92,853 6452



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 120 EVİN MERYEM OKAY 11B 13 7 11,25 3 7 1,25 6 0 6,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 29 18 24,50 172,155 2896 267,477 1283 173,770 2842

2 514 ZEYNEP TEKİN 11B 12 4 11,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 22 7 20,25 169,597 3028 224,438 2449 112,225 3545 187,908 2343

3 460 BARAN ÜNER 11B 10 10 7,50 3 7 1,25 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 28 21 22,75 161,065 3435 252,420 1668 149,184 3887

4 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 11 10 8,50 2 8 0,00 5 2 4,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 25 25 18,75 160,985 3437 214,929 2754 110,637 3658 170,458 2960

5 196 GÜLSÜM ORH N 11B 12 10 9,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 4 2,00 21 20 16,00 158,385 3561 194,909 3409 113,970 3424 179,026 2673

6 459 ALİ ŞAHİN 11B 6 3 5,25 5 5 3,75 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 9 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 27 25 20,75 156,030 3674 220,832 2569 114,775 3405 141,420 4281

7 462 BERAT ASLAN 11B 8 13 4,75 4 5 2,75 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 28 28 21,00 153,145 3833 231,637 2242 104,775 4269 133,165 4672

8 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 10 12 7,00 3 6 1,50 7 3 6,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 27 37 17,75 152,512 3861 221,930 2540 95,716 4589 153,635 3687

9 500 RIDVAN ŞAHİN 11B 10 10 7,50 5 4 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 27 17,25 151,605 3902 217,478 2662 153,948 3674

10 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 10 17 5,75 3 7 1,25 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 31 17,25 147,437 4130 213,205 2802 140,145 4341

11 359 MUSTAFA KESKİN 11B 6 10 3,50 5 5 3,75 6 4 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 22 19,50 146,290 4190 229,265 2309 122,852 5172

12 180 ARATSİNGER 11B 7 13 3,75 3 7 1,25 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 25 25 18,75 146,087 4201 221,480 2554 126,185 4988

13 513 ZEYNEP KAPLAN 11B 9 11 6,25 3 7 1,25 5 3 4,25 1 3 0,25 4 1 3,75 22 25 15,75 145,502 4243 203,989 3105 143,635 4137

14 516 SELMA ASLAN 11B 9 16 5,00 1 5 -0,25 7 3 6,25 2 2 1,50 4 1 3,75 23 27 16,25 143,775 4322 206,381 3034 134,910 4585

15 187 DELAL KARDAŞ 11B 9 10 6,50 3 5 1,75 3 4 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 20 22 14,50 143,525 4335 196,204 3369 145,380 4040

16 468 CEMİL AVCİ 11B 8 15 4,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 6 12 3,00 20 43 9,25 135,882 4728 142,381 5040 120,950 3078 148,734 3915

17 214 AHMET IŞIK 11B 7 11 4,25 0 6 -1,50 3 6 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 13 27 6,25 121,610 5421 147,146 4900 129,675 4813

18 457 AHMETASLAN 11B 2 12 -1,00 2 8 0,00 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 18 31 10,25 120,152 5479 156,560 4600 108,265 3887 96,207 6368

19 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 6 18 1,50 2 8 0,00 6 4 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 17 36 8,00 119,445 5507 151,775 4749 110,480 5732

20 68 HALİS  ÇİÇEK 11B 6 21 0,75 1 7 -0,75 2 7 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 15 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 20 58 5,50 113,840 5722 127,481 5427 108,108 3892 106,833 5911

21 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 5 22 -0,50 6 4 5,00 8 2 7,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 26 31 18,25 217,227 2670 94,932 6389

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
20
40
60
80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
200
300
400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 493 NAİME SOYOPAL 11C 12 8 10,00 4 5 2,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 31 18 26,50 180,032 2567 263,517 1380 112,225 3545 180,928 2606

2 212 MERVE ASLAN 11C 8 6 6,50 6 2 5,50 6 3 5,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 18 20,50 154,772 3737 239,087 2045 143,792 4128

3 184 MULAYİM YILMAZ 11C 10 18 5,50 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 41 17,75 147,230 4144 209,871 2902 106,050 4121 135,224 4573

4 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 7 14 3,50 3 6 1,50 2 6 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 22 27 15,25 141,100 4453 192,735 3478 106,990 3933 130,793 4781

5 492 YUSUF ASLAN 11C 8 11 5,25 2 6 0,50 4 5 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 31 13,25 140,677 4478 184,303 3760 103,814 4314 143,008 4188

6 222 BÜŞRA IŞIK 11C 6 13 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 2 0,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 19 20 14,00 134,195 4814 192,265 3500 119,205 5326

7 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 7 17 2,75 1 9 -1,25 5 5 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 20 40 10,00 132,140 4918 150,970 4772 115,715 3335 133,499 4655

8 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 6 10 3,50 2 6 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 15 20 10,00 127,865 5132 165,735 4328 124,440 5102

9 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 4 13 0,75 3 4 2,00 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 24 13,00 127,137 5165 186,246 3699 103,657 6005

10 140 RAMAZAN TURĞUT 11C 4 13 0,75 2 0 2,00 5 4 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 8 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 18 30 10,50 121,082 5437 160,834 4470 105,736 4128 98,892 6276

11 470 ESRA KAVAK 11C 5 22 -0,50 2 8 0,00 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 19 40 9,00 120,145 5480 144,168 4983 113,343 3488 102,873 6039

12 473 FETULLAH SİNCAR 11C 4 14 0,50 2 8 0,00 4 6 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 7 0,25 18 37 8,75 119,427 5510 154,324 4669 105,088 5973

13 126 NARİN KESKİN 11C 6 18 1,50 0 6 -1,50 5 4 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 16 39 6,25 115,252 5669 142,245 5042 108,892 5794

14 461 BEDİA ORAK 11C 4 18 -0,50 3 5 1,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 9 -0,25 14 40 4,00 126,697 5442 94,932 6389

15 202 NURULLAH YILMAZ 11C 0 12 -3,00 0 8 -2,00 3 0 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 5 35 -3,75 85,423 6133 79,070 6643
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 378 BEHİYE ÇELİK 11D 15 13 11,75 5 5 3,75 5 4 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 39 24 33,00 204,885 1730 286,850 898 133,165 2609 212,202 1625

2 489 MELİKE EREN 11D 13 10 10,50 5 3 4,25 8 0 8,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 34 15 30,25 186,072 2321 294,007 766 105,245 4148 178,065 2713

3 477 HASAN ŞAHİN 11D 11 8 9,00 4 6 2,50 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 32 18 27,50 175,152 2769 281,949 989 162,830 3286

4 70 MUSTAFA ALTUN 11D 11 7 9,25 4 6 2,50 7 1 6,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 31 20 26,00 172,777 2869 270,988 1205 164,575 3212

5 223 ÖMER YILDIRIM 11D 13 10 10,50 5 3 4,25 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 28 18 23,50 170,895 2960 249,536 1744 106,363 4088 173,300 2859

6 130 EKREM BASARAN 11D 11 13 7,75 2 8 0,00 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 7 3,25 30 36 21,00 167,940 3117 217,635 2656 122,695 3001 174,752 2817

7 511 ŞİLAN BULCE 11D 13 15 9,25 3 6 1,50 4 6 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 29 29 21,75 166,165 3191 239,223 2041 105,245 4148 169,340 3022

8 483 İSA ÖZDEMİR 11D 11 15 7,25 3 6 1,50 4 6 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 29 20,75 160,745 3442 225,263 2426 111,755 3607 156,968 3551

9 479 HAVVA TUNÇ 11D 9 15 5,25 3 4 2,00 7 1 6,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 28 27 21,25 160,340 3460 224,009 2464 115,715 3335 150,949 3792

10 488 KIRAÇ 11D 9 13 5,75 3 7 1,25 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 26 21,50 156,345 3658 235,440 2129 104,775 4269 140,145 4341

11 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 11 16 7,00 5 5 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 9 -0,25 28 40 18,00 151,032 3926 220,341 2583 147,282 3972

12 481 HELİN OKÇU 11D 9 14 5,50 2 6 0,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 4 2,00 24 34 15,50 148,615 4068 189,224 3604 113,970 3424 151,106 3789

13 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN 11D 12 18 7,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 26 41 15,75 146,925 4161 207,949 2971 149,184 3887

14 512 ŞİMŞEK YAKUP 11D 9 15 5,25 4 4 3,00 7 3 6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 37 17,75 145,487 4245 219,244 2608 131,890 4723

15 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 7 18 2,50 1 8 -1,00 3 5 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 19 35 10,25 134,070 4825 147,637 4888 120,950 3078 136,519 4534

16 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 6 11 3,25 3 6 1,50 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 17 23 11,25 129,842 5034 173,519 4097 122,695 5178

17 509 SÜLEYMAN MET E 11D 7 23 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 10 0,50 2 3 1,25 22 56 8,00 120,750 5450 140,500 5085 111,441 3628 111,912 5689

18 221 NURHAN DAŞ 11D 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 7 6 5,50 114,175 5709 139,382 5111 110,794 5721

19 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 6 1 5,75 113,697 5728 130,030 5366 106,990 3933 104,618 5983

20 342 BİLAL EKİNCİ 11D 4 26 -2,50 5 5 3,75 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 18 -2,50 17 63 1,25 122,266 5554 66,678 6703

21 494 FURKAN KORKUT 11D 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 28 -5,00 14 76 -5,00 68,245 6696
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,45 9,97 6,96 3,52 4,13 2,49 3,21 2,65 2,55 1,92 1,28 1,60 3,23 0,84 3,02 7,09 6,20 5,54 2,13 3,30 1,30 2,90 2,75 2,21 2,83 3,55 1,95 36,28 34,67 27,62 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,13 12,45 5,01 2,71 4,95 1,47 4,12 2,94 3,38 1,94 1,69 1,51 3,82 0,82 3,62 2,29 4,85 1,08 0,74 2,19 0,19 0,65 1,32 0,32 1,04 2,51 0,41 25,44 33,72 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 436 NAZAR ÇETİN 11E 18 6 16,50 5 5 3,75 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 39 19 34,25 205,427 1713 326,358 347 215,180 1548

2 319 NARİ  ADSIZ 11E 16 8 14,00 5 5 3,75 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 37 21 31,75 194,902 2017 308,908 545 197,730 2022

3 453 CENGİZ KOÇHAN 11E 12 18 7,50 4 6 2,50 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 3 0,25 38 34 29,50 185,100 2359 263,538 1379 130,636 2689 173,007 2879

4 383 ÖZGÜR ORAK 11E 15 12 12,00 0 7 -1,75 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 24 29 16,75 160,115 3473 213,947 2782 183,770 2498

5 186 SEHER ÇAKIR 11E 8 11 5,25 4 6 2,50 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 26 20,50 152,465 3864 231,950 2230 101,442 4485 135,067 4579

6 190 HASAN YALÇIN 11E 9 12 6,00 2 8 0,00 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 25 29 17,75 150,310 3977 213,361 2800 103,500 4327 145,067 4079

7 199 YUNUS OĞUZ 11E 6 10 3,50 4 6 2,50 5 5 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 26 26 19,50 148,597 4071 227,676 2356 98,892 4550 129,205 4857

8 472 FATMAULUÇÇ 11E 9 13 5,75 3 5 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 23 15,25 143,182 4355 203,675 3118 140,145 4341

9 454 EDN UR KAYA 11E 6 11 3,25 1 2 0,50 5 3 4,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 21 21 15,75 139,040 4559 200,519 3224 122,695 5178

10 197 ZER FE KALKAN 11E 8 18 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 19 26 12,50 132,915 4874 181,617 3845 124,440 5102

11 161 YUSUF DENİZ 11E 7 23 1,25 5 5 3,75 8 2 7,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 23 36 14,00 131,125 4960 188,148 3644 108,735 5804

12 208 ENES BAĞCI 11E 8 22 2,50 0 10 -2,50 7 3 6,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 18 42 7,50 120,625 5453 149,225 4846 117,460 5402

13 200 A R D A 11E 0 0 0,00 100,010 6139
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

KATILIMLAR

1 436 NAZAR ÇETİN 11E 18 6 16,50 20 10 17,50 1 3 0,25 39 19 34,25 205,427 1 1 1713 326,358 1 1 347 215,180 1 1 1548

2 378 BEHİYE ÇELİK 11D 15 13 11,75 19 10 16,50 5 1 4,75 39 24 33,00 204,885 1 2 1730 286,850 2 5 898 133,165 1 6 2609 212,202 1 2 1625

3 319 NARİ  ADSIZ 11E 16 8 14,00 20 10 17,50 1 3 0,25 37 21 31,75 194,902 2 3 2017 308,908 2 2 545 197,730 2 3 2022

4 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 15 10 12,50 18 8 16,00 3 8 1,00 2 3 1,25 38 29 30,75 192,657 1 4 2092 288,908 1 4 857 114,931 16 24 3401 193,613 1 4 2153

5 980 ABDULSAMET META 11A 15 13 11,75 15 5 13,75 1 0 1,00 3 2 2,50 34 20 29,00 188,017 2 5 2257 269,379 2 8 1247 122,873 12 14 2993 188,378 2 5 2325

6 489 MELİKE EREN 11D 13 10 10,50 20 4 19,00 1 1 0,75 34 15 30,25 186,072 2 6 2321 294,007 1 3 766 105,245 10 46 4148 178,065 2 12 2713

7 0 EMİNE 11A 11 3 10,25 9 0 9,00 3 2 2,50 6 4 5,00 29 9 26,75 185,207 3 7 2356 228,732 4 22 2327 149,225 4 4 2239 187,438 3 7 2359

8 453 CENGİZ KOÇHAN 11E 12 18 7,50 20 10 17,50 4 3 3,25 2 3 1,25 38 34 29,50 185,100 3 8 2359 263,538 3 10 1379 130,636 1 7 2689 173,007 4 17 2879

9 466 BÜŞRA ÖNER 11 11 10 8,50 18 7 16,25 4 2 3,50 3 15 -0,75 36 34 27,50 183,047 1 9 2441 262,576 1 12 1396 119,675 1 20 3136 181,576 1 9 2582

10 493 NAİME SOYOPAL 11C 12 8 10,00 17 9 14,75 2 1 1,75 31 18 26,50 180,032 1 10 2567 263,517 1 11 1380 112,225 3 30 3545 180,928 1 10 2606

11 477 HASAN ŞAHİN 11D 11 8 9,00 21 9 18,75 0 1 -0,25 32 18 27,50 175,152 3 11 2769 281,949 3 6 989 162,830 7 25 3286

12 70 MUSTAFA ALTUN 11D 11 7 9,25 19 9 16,75 1 4 0,00 31 20 26,00 172,777 4 12 2869 270,988 4 7 1205 164,575 6 23 3212

13 120 EVİN MERYEM OKAY 11B 13 7 11,25 16 8 14,00 0 3 -0,75 29 18 24,50 172,155 1 13 2896 267,477 1 9 1283 173,770 3 15 2842

14 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 7 9 4,75 8 10 5,50 8 5 6,75 7 13 3,75 30 37 20,75 171,682 4 14 2920 168,107 17 68 4258 170,949 2 2 1842 176,048 4 13 2777

15 223 ÖMER YILDIRIM 11D 13 10 10,50 14 8 12,00 1 0 1,00 28 18 23,50 170,895 5 15 2960 249,536 5 14 1744 106,363 9 41 4088 173,300 4 16 2859

16 514 ZEYNEP TEKİN 11B 12 4 11,00 8 2 7,50 2 1 1,75 22 7 20,25 169,597 2 16 3028 224,438 5 25 2449 112,225 4 30 3545 187,908 1 6 2343

17 501 RIDVAN 11A 10 7 8,25 10 0 10,00 3 5 1,75 4 6 2,50 27 18 22,50 169,195 5 17 3057 221,125 5 29 2566 128,108 8 10 2757 168,713 6 21 3045

18 130 EKREM BASARAN 11D 11 13 7,75 14 16 10,00 5 7 3,25 30 36 21,00 167,940 6 18 3117 217,635 12 33 2656 122,695 2 15 3001 174,752 3 14 2817

19 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 5 11 2,25 14 13 10,75 6 4 5,00 8 11 5,25 33 39 23,25 167,300 6 19 3137 184,010 14 62 3771 168,263 3 3 1888 147,480 12 37 3961

20 495 NESLİHAN KESKİN 11A 9 4 8,00 10 2 9,50 2 3 1,25 5 7 3,25 26 16 22,00 166,645 7 20 3166 216,204 7 37 2710 129,382 7 9 2732 163,791 8 24 3250

21 194 YUNUS 11A 9 5 7,75 10 0 10,00 3 5 1,75 4 7 2,25 26 17 21,75 166,477 8 21 3174 217,635 6 33 2656 126,519 10 12 2825 165,223 7 22 3178

22 511 ŞİLAN BULCE 11D 13 15 9,25 15 13 11,75 1 1 0,75 29 29 21,75 166,165 7 22 3191 239,223 6 16 2041 105,245 10 46 4148 169,340 5 20 3022

23 320 YUSUF BATOM 11A 9 5 7,75 14 9 11,75 23 14 19,50 164,825 9 23 3265 228,753 1 1 1063 149,246 11 33 3882

24 460 BARAN ÜNER 11B 10 10 7,50 18 9 15,75 0 2 -0,50 28 21 22,75 161,065 3 24 3435 252,420 2 13 1668 149,184 7 34 3887

25 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 11 10 8,50 12 13 8,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 25 25 18,75 160,985 4 25 3437 214,929 11 38 2754 110,637 5 34 3658 170,458 4 18 2960

26 483 İSA ÖZDEMİR 11D 11 15 7,25 15 13 11,75 1 0 1,00 1 1 0,75 28 29 20,75 160,745 8 26 3442 225,263 8 24 2426 111,755 6 32 3607 156,968 8 27 3551

27 479 HAVVA TUNÇ 11D 9 15 5,25 16 9 13,75 3 3 2,25 28 27 21,25 160,340 9 27 3460 224,009 9 26 2464 115,715 4 21 3335 150,949 10 32 3792

28 383 ÖZGÜR ORAK 11E 15 12 12,00 9 17 4,75 24 29 16,75 160,115 4 28 3473 213,947 6 40 2782 183,770 3 8 2498

29 196 GÜLSÜM ORH N 11B 12 10 9,50 6 6 4,50 3 4 2,00 21 20 16,00 158,385 5 29 3561 194,909 16 52 3409 113,970 3 26 3424 179,026 2 11 2673

30 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 10 12 7,00 12 7 10,25 2 0 2,00 2 13 -1,25 26 32 18,00 156,412 10 30 3654 213,988 8 39 2778 106,029 20 43 4124 161,576 9 26 3341
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

KATILIMLAR

31 488 KIRAÇ 11D 9 13 5,75 18 12 15,00 1 1 0,75 28 26 21,50 156,345 10 31 3658 235,440 7 18 2129 104,775 12 48 4269 140,145 13 47 4341

32 459 ALİ ŞAHİN 11B 6 3 5,25 16 11 13,25 3 9 0,75 2 2 1,50 27 25 20,75 156,030 6 32 3674 220,832 8 30 2569 114,775 2 25 3405 141,420 11 46 4281

33 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 5 3 4,25 19 3 18,25 1 3 0,25 25 9 22,75 155,370 11 33 3705 245,617 3 15 1868 129,675 18 61 4813

34 212 MERVE ASLAN 11C 8 6 6,50 17 9 14,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 18 20,50 154,772 2 34 3737 239,087 2 17 2045 143,792 2 43 4128

35 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 9 9 6,75 10 12 7,00 3 9 0,75 7 15 3,25 29 45 17,75 154,007 12 35 3781 191,596 12 56 3524 125,892 11 13 2867 151,890 10 30 3749

36 462 BERAT ASLAN 11B 8 13 4,75 18 10 15,50 2 5 0,75 28 28 21,00 153,145 7 36 3833 231,637 3 20 2242 104,775 8 48 4269 133,165 14 57 4672

37 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 10 12 7,00 15 14 11,50 1 1 0,75 1 10 -1,50 27 37 17,75 152,512 8 37 3861 221,930 6 27 2540 95,716 9 54 4589 153,635 6 29 3687

38 186 SEHER ÇAKIR 11E 8 11 5,25 18 12 15,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 26 20,50 152,465 5 38 3864 231,950 4 19 2230 101,442 3 52 4485 135,067 7 54 4579

39 191 NİSANUR  YAVUZ 11A 9 17 4,75 14 12 11,00 2 4 1,00 4 8 2,00 29 41 18,75 151,767 13 39 3898 203,048 9 48 3140 119,696 14 19 3133 139,518 15 50 4385

40 500 RIDVAN ŞAHİN 11B 10 10 7,50 12 7 10,25 2 7 0,25 0 3 -0,75 24 27 17,25 151,605 9 40 3902 217,478 9 35 2662 153,948 5 28 3674

41 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 11 16 7,00 15 15 11,25 2 9 -0,25 28 40 18,00 151,032 11 41 3926 220,341 10 31 2583 147,282 12 38 3972

42 190 HASAN YALÇIN 11E 9 12 6,00 15 15 11,25 1 2 0,50 25 29 17,75 150,310 6 42 3977 213,361 7 41 2800 103,500 2 51 4327 145,067 5 40 4079

43 0 BİLAL BIÇAKÇI 11A 7 18 2,50 15 12 12,00 3 4 2,00 5 10 2,50 30 44 19,00 150,190 14 43 3981 193,696 11 53 3449 129,853 6 8 2707 130,166 17 60 4800

44 482 SULTAN 11A 7 11 4,25 1 0 1,00 7 3 6,25 5 19 0,25 20 33 11,75 149,587 15 44 4010 136,028 21 86 5199 145,223 5 5 2335 169,381 5 19 3021

45 481 HELİN OKÇU 11D 9 14 5,50 12 16 8,00 3 4 2,00 24 34 15,50 148,615 12 45 4068 189,224 14 58 3604 113,970 5 26 3424 151,106 9 31 3789

46 199 YUNUS OĞUZ 11E 6 10 3,50 19 11 16,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 26 26 19,50 148,597 7 46 4071 227,676 5 23 2356 98,892 4 53 4550 129,205 8 63 4857

47 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 10 17 5,75 15 14 11,50 25 31 17,25 147,437 10 47 4130 213,205 12 42 2802 140,145 12 47 4341

48 184 MULAYİM YILMAZ 11C 10 18 5,50 15 15 11,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 28 41 17,75 147,230 3 48 4144 209,871 3 43 2902 106,050 5 42 4121 135,224 4 53 4573

49 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN11D 12 18 7,50 13 17 8,75 1 6 -0,50 26 41 15,75 146,925 13 49 4161 207,949 13 44 2971 149,184 11 34 3887

50 508 HÜSEYİN  TURGUT 11A 8 14 4,50 12 7 10,25 2 4 1,00 3 8 1,00 25 33 16,75 146,750 16 50 4169 196,538 10 50 3353 113,343 17 28 3488 137,773 16 51 4471

51 359 MUSTAFA KESKİN 11B 6 10 3,50 19 10 16,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 22 19,50 146,290 11 51 4190 229,265 4 21 2309 122,852 17 68 5172

52 180 ARATSİNGER 11B 7 13 3,75 18 12 15,00 25 25 18,75 146,087 12 52 4201 221,480 7 28 2554 126,185 16 64 4988

53 513 ZEYNEP KAPLAN 11B 9 11 6,25 13 14 9,50 22 25 15,75 145,502 13 53 4243 203,989 14 46 3105 143,635 10 44 4137

54 512 ŞİMŞEK YAKUP 11D 9 15 5,25 16 12 13,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 27 37 17,75 145,487 14 54 4245 219,244 11 32 2608 131,890 15 58 4723

55 484 11A 8 8 6,00 9 5 7,75 2 6 0,50 4 13 0,75 23 32 15,00 145,077 17 55 4268 191,126 13 57 3541 108,265 18 35 3887 145,067 13 40 4079

56 516 SELMA ASLAN 11B 9 16 5,00 14 11 11,25 23 27 16,25 143,775 14 56 4322 206,381 13 45 3034 134,910 13 55 4585

57 187 DELAL KARDAŞ 11B 9 10 6,50 11 12 8,00 20 22 14,50 143,525 15 57 4335 196,204 15 51 3369 145,380 9 39 4040

58 472 FATMAULUÇÇ 11E 9 13 5,75 12 8 10,00 0 2 -0,50 21 23 15,25 143,182 8 58 4355 203,675 8 47 3118 140,145 6 47 4341

59 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 7 14 3,50 14 13 10,75 1 0 1,00 22 27 15,25 141,100 4 59 4453 192,735 4 54 3478 106,990 4 38 3933 130,793 6 59 4781

60 492 YUSUF ASLAN 11C 8 11 5,25 11 14 7,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 21 31 13,25 140,677 5 60 4478 184,303 7 61 3760 103,814 7 50 4314 143,008 3 45 4188
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

KATILIMLAR

61 454 EDN UR KAYA 11E 6 11 3,25 14 7 12,25 1 3 0,25 21 21 15,75 139,040 9 61 4559 200,519 9 49 3224 122,695 10 69 5178

62 205 HASAN B* LAK 11A 5 16 1,00 12 9 9,75 3 2 2,50 3 10 0,50 23 37 13,75 136,755 18 62 4678 168,932 16 67 4229 120,637 13 18 3111 122,873 19 67 5170

63 468 CEMİL AVCİ 11B 8 15 4,25 6 16 2,00 6 12 3,00 20 43 9,25 135,882 16 63 4728 142,381 20 81 5040 120,950 1 16 3078 148,734 8 36 3915

64 465 BÜŞRA 11A 7 10 4,50 5 0 5,00 4 8 2,00 1 9 -1,25 17 27 10,25 135,282 19 64 4762 163,185 18 70 4393 106,029 20 43 4124 144,126 14 42 4116

65 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 5 13 1,75 14 12 11,00 3 8 1,00 4 16 0,00 26 49 13,75 134,237 20 65 4811 182,108 15 63 3825 106,990 19 38 3933 118,578 20 72 5372

66 222 BÜŞRA IŞIK 11C 6 13 2,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 19 20 14,00 134,195 6 66 4814 192,265 5 55 3500 119,205 8 71 5326

67 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 7 18 2,50 9 17 4,75 3 0 3,00 19 35 10,25 134,070 15 67 4825 147,637 16 78 4888 120,950 3 16 3078 136,519 14 52 4534

68 197 ZER FE KALKAN 11E 8 18 3,50 11 8 9,00 19 26 12,50 132,915 10 68 4874 181,617 11 64 3845 124,440 9 65 5102

69 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 7 17 2,75 10 20 5,00 3 3 2,25 20 40 10,00 132,140 7 69 4918 150,970 11 76 4772 115,715 1 21 3335 133,499 5 56 4655

70 161 YUSUF DENİZ 11E 7 23 1,25 15 10 12,50 1 3 0,25 23 36 14,00 131,125 11 70 4960 188,148 10 59 3644 108,735 12 80 5804

71 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 6 11 3,25 11 12 8,00 17 23 11,25 129,842 16 71 5034 173,519 15 65 4097 122,695 16 69 5178

72 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 6 10 3,50 9 10 6,50 15 20 10,00 127,865 8 72 5132 165,735 8 69 4328 124,440 7 65 5102

73 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 4 13 0,75 15 9 12,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 24 13,00 127,137 9 73 5165 186,246 6 60 3699 103,657 11 84 6005

74 214 AHMET IŞIK 11B 7 11 4,25 6 13 2,75 0 3 -0,75 13 27 6,25 121,610 17 74 5421 147,146 19 79 4900 129,675 15 61 4813

75 140 RAMAZAN TURĞUT 11C 4 13 0,75 11 9 8,75 1 8 -1,00 2 0 2,00 18 30 10,50 121,082 10 75 5437 160,834 9 71 4470 105,736 6 45 4128 98,892 13 89 6276

76 509 SÜLEYMAN MET E 11D 7 23 1,25 10 20 5,00 3 10 0,50 2 3 1,25 22 56 8,00 120,750 17 76 5450 140,500 17 83 5085 111,441 7 33 3628 111,912 17 76 5689

77 208 ENES BAĞCI 11E 8 22 2,50 10 20 5,00 18 42 7,50 120,625 12 77 5453 149,225 12 77 4846 117,460 11 73 5402

78 507 SERANUR ÖNAL 11A 2 5 0,75 4 0 4,00 4 9 1,75 6 22 0,50 16 36 7,00 120,600 21 78 5457 130,657 22 87 5353 115,402 15 23 3388 116,363 22 75 5484

79 457 AHMETASLAN 11B 2 12 -1,00 14 16 10,00 1 2 0,50 1 1 0,75 18 31 10,25 120,152 18 79 5479 156,560 17 72 4600 108,265 6 35 3887 96,207 20 91 6368

80 470 ESRA KAVAK 11C 5 22 -0,50 12 18 7,50 1 0 1,00 1 0 1,00 19 40 9,00 120,145 11 80 5480 144,168 12 80 4983 113,343 2 28 3488 102,873 12 86 6039

81 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 6 18 1,50 11 18 6,50 17 36 8,00 119,445 19 81 5507 151,775 18 75 4749 110,480 18 78 5732

82 217 EVİN İLGEN 11A 3 8 1,00 1 1 0,75 3 6 1,50 5 9 2,75 12 24 6,00 119,437 22 82 5509 111,755 24 93 5797 127,951 9 11 2765 116,520 21 74 5478

83 473 FETULLAH SİNCAR 11C 4 14 0,50 12 16 8,00 2 7 0,25 18 37 8,75 119,427 12 83 5510 154,324 10 73 4669 105,088 10 82 5973

84 126 NARİN KESKİN 11C 6 18 1,50 9 16 5,00 1 5 -0,25 16 39 6,25 115,252 13 84 5669 142,245 13 82 5042 108,892 9 79 5794

85 221 NURHAN DAŞ 11D 2 0 2,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 7 6 5,50 114,175 18 85 5709 139,382 18 84 5111 110,794 18 77 5721

86 68 HALİS  ÇİÇEK 11B 6 21 0,75 8 18 3,50 4 15 0,25 2 4 1,00 20 58 5,50 113,840 20 86 5722 127,481 21 89 5427 108,108 7 37 3892 106,833 19 81 5911

87 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 6 1 5,75 113,697 19 87 5728 130,030 19 88 5366 106,990 8 38 3933 104,618 19 83 5983

88 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 4 9 1,75 8 6 6,50 2 14 -1,50 2 9 -0,25 16 38 6,50 112,910 23 88 5765 153,520 19 74 4699 102,696 24 87 6044

89 471 FATİH PÜGE 11A 6 24 0,00 9 13 5,75 2 6 0,50 3 17 -1,25 20 60 5,00 110,877 24 89 5832 136,540 20 85 5180 95,559 22 55 4595 103,187 23 85 6034

90 499 REYZANYILDIRIM 11A 3 7 1,25 3 4 2,00 1 14 -2,50 1 8 -1,00 8 33 -0,25 95,227 25 90 6172 121,441 23 92 5576 92,853 25 94 6452
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

KATILIMLAR

91 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 5 22 -0,50 21 8 19,00 0 1 -0,25 26 31 18,25 217,227 10 36 2670 94,932 21 92 6389

92 480 HELEN YILDIZHAN 11 4 16 0,00 14 12 11,00 0 2 -0,50 18 30 10,50 169,893 2 66 4201 96,834 2 90 6336

93 461 BEDİA ORAK 11C 4 18 -0,50 8 13 4,75 2 9 -0,25 14 40 4,00 126,697 14 90 5442 94,932 14 92 6389

94 342 BİLAL EKİNCİ 11D 4 26 -2,50 11 19 6,25 2 18 -2,50 17 63 1,25 122,266 20 91 5554 66,678 21 97 6703

95 200 A R D A 11E 0 0 0,00 100,010 13 88 6139

96 202 NURULLAH YILMAZ 11C 0 12 -3,00 4 12 1,00 1 4 0,00 0 7 -1,75 5 35 -3,75 85,423 15 94 6133 79,070 15 95 6643

97 494 FURKAN KORKUT 11D 6 24 0,00 6 24 0,00 2 28 -5,00 14 76 -5,00 68,245 20 96 6696
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11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 466 BÜŞRA ÖNER 11 11 10 8,50 18 7 16,25 4 2 3,50 3 15 -0,75 36 34 27,50 183,047 1 9 2441 262,576 1 12 1396 119,675 1 20 3136 181,576 1 9 2582

2 480 HELEN YILDIZHAN 11 4 16 0,00 14 12 11,00 0 2 -0,50 18 30 10,50 169,893 2 66 4201 96,834 2 90 6336

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 15 10 12,50 18 8 16,00 3 8 1,00 2 3 1,25 38 29 30,75 192,657 1 4 2092 288,908 1 4 857 114,931 16 24 3401 193,613 1 4 2153

2 980 ABDULSAMET META 11A 15 13 11,75 15 5 13,75 1 0 1,00 3 2 2,50 34 20 29,00 188,017 2 5 2257 269,379 2 8 1247 122,873 12 14 2993 188,378 2 5 2325

3 0 EMİNE 11A 11 3 10,25 9 0 9,00 3 2 2,50 6 4 5,00 29 9 26,75 185,207 3 7 2356 228,732 4 22 2327 149,225 4 4 2239 187,438 3 7 2359

4 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 7 9 4,75 8 10 5,50 8 5 6,75 7 13 3,75 30 37 20,75 171,682 4 14 2920 168,107 17 68 4258 170,949 2 2 1842 176,048 4 13 2777

5 501 RIDVAN 11A 10 7 8,25 10 0 10,00 3 5 1,75 4 6 2,50 27 18 22,50 169,195 5 17 3057 221,125 5 29 2566 128,108 8 10 2757 168,713 6 21 3045

6 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 5 11 2,25 14 13 10,75 6 4 5,00 8 11 5,25 33 39 23,25 167,300 6 19 3137 184,010 14 62 3771 168,263 3 3 1888 147,480 12 37 3961

7 495 NESLİHAN KESKİN 11A 9 4 8,00 10 2 9,50 2 3 1,25 5 7 3,25 26 16 22,00 166,645 7 20 3166 216,204 7 37 2710 129,382 7 9 2732 163,791 8 24 3250

8 194 YUNUS 11A 9 5 7,75 10 0 10,00 3 5 1,75 4 7 2,25 26 17 21,75 166,477 8 21 3174 217,635 6 33 2656 126,519 10 12 2825 165,223 7 22 3178

9 320 YUSUF BATOM 11A 9 5 7,75 14 9 11,75 23 14 19,50 164,825 9 23 3265 228,753 1 1 1063 149,246 11 33 3882

10 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 10 12 7,00 12 7 10,25 2 0 2,00 2 13 -1,25 26 32 18,00 156,412 10 30 3654 213,988 8 39 2778 106,029 20 43 4124 161,576 9 26 3341

11 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 5 3 4,25 19 3 18,25 1 3 0,25 25 9 22,75 155,370 11 33 3705 245,617 3 15 1868 129,675 18 61 4813

12 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 9 9 6,75 10 12 7,00 3 9 0,75 7 15 3,25 29 45 17,75 154,007 12 35 3781 191,596 12 56 3524 125,892 11 13 2867 151,890 10 30 3749

13 191 NİSANUR  YAVUZ 11A 9 17 4,75 14 12 11,00 2 4 1,00 4 8 2,00 29 41 18,75 151,767 13 39 3898 203,048 9 48 3140 119,696 14 19 3133 139,518 15 50 4385

14 0 BİLAL BIÇAKÇI 11A 7 18 2,50 15 12 12,00 3 4 2,00 5 10 2,50 30 44 19,00 150,190 14 43 3981 193,696 11 53 3449 129,853 6 8 2707 130,166 17 60 4800

15 482 SULTAN 11A 7 11 4,25 1 0 1,00 7 3 6,25 5 19 0,25 20 33 11,75 149,587 15 44 4010 136,028 21 86 5199 145,223 5 5 2335 169,381 5 19 3021

16 508 HÜSEYİN  TURGUT 11A 8 14 4,50 12 7 10,25 2 4 1,00 3 8 1,00 25 33 16,75 146,750 16 50 4169 196,538 10 50 3353 113,343 17 28 3488 137,773 16 51 4471

17 484 11A 8 8 6,00 9 5 7,75 2 6 0,50 4 13 0,75 23 32 15,00 145,077 17 55 4268 191,126 13 57 3541 108,265 18 35 3887 145,067 13 40 4079

18 205 HASAN B* LAK 11A 5 16 1,00 12 9 9,75 3 2 2,50 3 10 0,50 23 37 13,75 136,755 18 62 4678 168,932 16 67 4229 120,637 13 18 3111 122,873 19 67 5170

19 465 BÜŞRA 11A 7 10 4,50 5 0 5,00 4 8 2,00 1 9 -1,25 17 27 10,25 135,282 19 64 4762 163,185 18 70 4393 106,029 20 43 4124 144,126 14 42 4116

20 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 5 13 1,75 14 12 11,00 3 8 1,00 4 16 0,00 26 49 13,75 134,237 20 65 4811 182,108 15 63 3825 106,990 19 38 3933 118,578 20 72 5372

21 507 SERANUR ÖNAL 11A 2 5 0,75 4 0 4,00 4 9 1,75 6 22 0,50 16 36 7,00 120,600 21 78 5457 130,657 22 87 5353 115,402 15 23 3388 116,363 22 75 5484

22 217 EVİN İLGEN 11A 3 8 1,00 1 1 0,75 3 6 1,50 5 9 2,75 12 24 6,00 119,437 22 82 5509 111,755 24 93 5797 127,951 9 11 2765 116,520 21 74 5478

23 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 4 9 1,75 8 6 6,50 2 14 -1,50 2 9 -0,25 16 38 6,50 112,910 23 88 5765 153,520 19 74 4699 102,696 24 87 6044

24 471 FATİH PÜGE 11A 6 24 0,00 9 13 5,75 2 6 0,50 3 17 -1,25 20 60 5,00 110,877 24 89 5832 136,540 20 85 5180 95,559 22 55 4595 103,187 23 85 6034

25 499 REYZANYILDIRIM 11A 3 7 1,25 3 4 2,00 1 14 -2,50 1 8 -1,00 8 33 -0,25 95,227 25 90 6172 121,441 23 92 5576 92,853 25 94 6452



11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR
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11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 120 EVİN MERYEM OKAY 11B 13 7 11,25 16 8 14,00 0 3 -0,75 29 18 24,50 172,155 1 13 2896 267,477 1 9 1283 173,770 3 15 2842

2 514 ZEYNEP TEKİN 11B 12 4 11,00 8 2 7,50 2 1 1,75 22 7 20,25 169,597 2 16 3028 224,438 5 25 2449 112,225 4 30 3545 187,908 1 6 2343

3 460 BARAN ÜNER 11B 10 10 7,50 18 9 15,75 0 2 -0,50 28 21 22,75 161,065 3 24 3435 252,420 2 13 1668 149,184 7 34 3887

4 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 11 10 8,50 12 13 8,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 25 25 18,75 160,985 4 25 3437 214,929 11 38 2754 110,637 5 34 3658 170,458 4 18 2960

5 196 GÜLSÜM ORH N 11B 12 10 9,50 6 6 4,50 3 4 2,00 21 20 16,00 158,385 5 29 3561 194,909 16 52 3409 113,970 3 26 3424 179,026 2 11 2673

6 459 ALİ ŞAHİN 11B 6 3 5,25 16 11 13,25 3 9 0,75 2 2 1,50 27 25 20,75 156,030 6 32 3674 220,832 8 30 2569 114,775 2 25 3405 141,420 11 46 4281

7 462 BERAT ASLAN 11B 8 13 4,75 18 10 15,50 2 5 0,75 28 28 21,00 153,145 7 36 3833 231,637 3 20 2242 104,775 8 48 4269 133,165 14 57 4672

8 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 10 12 7,00 15 14 11,50 1 1 0,75 1 10 -1,50 27 37 17,75 152,512 8 37 3861 221,930 6 27 2540 95,716 9 54 4589 153,635 6 29 3687

9 500 RIDVAN ŞAHİN 11B 10 10 7,50 12 7 10,25 2 7 0,25 0 3 -0,75 24 27 17,25 151,605 9 40 3902 217,478 9 35 2662 153,948 5 28 3674

10 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 10 17 5,75 15 14 11,50 25 31 17,25 147,437 10 47 4130 213,205 12 42 2802 140,145 12 47 4341

11 359 MUSTAFA KESKİN 11B 6 10 3,50 19 10 16,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 22 19,50 146,290 11 51 4190 229,265 4 21 2309 122,852 17 68 5172

12 180 ARATSİNGER 11B 7 13 3,75 18 12 15,00 25 25 18,75 146,087 12 52 4201 221,480 7 28 2554 126,185 16 64 4988

13 513 ZEYNEP KAPLAN 11B 9 11 6,25 13 14 9,50 22 25 15,75 145,502 13 53 4243 203,989 14 46 3105 143,635 10 44 4137

14 516 SELMA ASLAN 11B 9 16 5,00 14 11 11,25 23 27 16,25 143,775 14 56 4322 206,381 13 45 3034 134,910 13 55 4585

15 187 DELAL KARDAŞ 11B 9 10 6,50 11 12 8,00 20 22 14,50 143,525 15 57 4335 196,204 15 51 3369 145,380 9 39 4040

16 468 CEMİL AVCİ 11B 8 15 4,25 6 16 2,00 6 12 3,00 20 43 9,25 135,882 16 63 4728 142,381 20 81 5040 120,950 1 16 3078 148,734 8 36 3915

17 214 AHMET IŞIK 11B 7 11 4,25 6 13 2,75 0 3 -0,75 13 27 6,25 121,610 17 74 5421 147,146 19 79 4900 129,675 15 61 4813

18 457 AHMETASLAN 11B 2 12 -1,00 14 16 10,00 1 2 0,50 1 1 0,75 18 31 10,25 120,152 18 79 5479 156,560 17 72 4600 108,265 6 35 3887 96,207 20 91 6368

19 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 6 18 1,50 11 18 6,50 17 36 8,00 119,445 19 81 5507 151,775 18 75 4749 110,480 18 78 5732

20 68 HALİS  ÇİÇEK 11B 6 21 0,75 8 18 3,50 4 15 0,25 2 4 1,00 20 58 5,50 113,840 20 86 5722 127,481 21 89 5427 108,108 7 37 3892 106,833 19 81 5911

21 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 5 22 -0,50 21 8 19,00 0 1 -0,25 26 31 18,25 217,227 10 36 2670 94,932 21 92 6389
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 493 NAİME SOYOPAL 11C 12 8 10,00 17 9 14,75 2 1 1,75 31 18 26,50 180,032 1 10 2567 263,517 1 11 1380 112,225 3 30 3545 180,928 1 10 2606

2 212 MERVE ASLAN 11C 8 6 6,50 17 9 14,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 18 20,50 154,772 2 34 3737 239,087 2 17 2045 143,792 2 43 4128

3 184 MULAYİM YILMAZ 11C 10 18 5,50 15 15 11,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 28 41 17,75 147,230 3 48 4144 209,871 3 43 2902 106,050 5 42 4121 135,224 4 53 4573

4 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 7 14 3,50 14 13 10,75 1 0 1,00 22 27 15,25 141,100 4 59 4453 192,735 4 54 3478 106,990 4 38 3933 130,793 6 59 4781

5 492 YUSUF ASLAN 11C 8 11 5,25 11 14 7,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 21 31 13,25 140,677 5 60 4478 184,303 7 61 3760 103,814 7 50 4314 143,008 3 45 4188

6 222 BÜŞRA IŞIK 11C 6 13 2,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 19 20 14,00 134,195 6 66 4814 192,265 5 55 3500 119,205 8 71 5326

7 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 7 17 2,75 10 20 5,00 3 3 2,25 20 40 10,00 132,140 7 69 4918 150,970 11 76 4772 115,715 1 21 3335 133,499 5 56 4655

8 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 6 10 3,50 9 10 6,50 15 20 10,00 127,865 8 72 5132 165,735 8 69 4328 124,440 7 65 5102

9 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 4 13 0,75 15 9 12,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 24 13,00 127,137 9 73 5165 186,246 6 60 3699 103,657 11 84 6005

10 140 RAMAZAN TURĞUT 11C 4 13 0,75 11 9 8,75 1 8 -1,00 2 0 2,00 18 30 10,50 121,082 10 75 5437 160,834 9 71 4470 105,736 6 45 4128 98,892 13 89 6276

11 470 ESRA KAVAK 11C 5 22 -0,50 12 18 7,50 1 0 1,00 1 0 1,00 19 40 9,00 120,145 11 80 5480 144,168 12 80 4983 113,343 2 28 3488 102,873 12 86 6039

12 473 FETULLAH SİNCAR 11C 4 14 0,50 12 16 8,00 2 7 0,25 18 37 8,75 119,427 12 83 5510 154,324 10 73 4669 105,088 10 82 5973

13 126 NARİN KESKİN 11C 6 18 1,50 9 16 5,00 1 5 -0,25 16 39 6,25 115,252 13 84 5669 142,245 13 82 5042 108,892 9 79 5794

14 461 BEDİA ORAK 11C 4 18 -0,50 8 13 4,75 2 9 -0,25 14 40 4,00 126,697 14 90 5442 94,932 14 92 6389

15 202 NURULLAH YILMAZ 11C 0 12 -3,00 4 12 1,00 1 4 0,00 0 7 -1,75 5 35 -3,75 85,423 15 94 6133 79,070 15 95 6643
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 378 BEHİYE ÇELİK 11D 15 13 11,75 19 10 16,50 5 1 4,75 39 24 33,00 204,885 1 2 1730 286,850 2 5 898 133,165 1 6 2609 212,202 1 2 1625

2 489 MELİKE EREN 11D 13 10 10,50 20 4 19,00 1 1 0,75 34 15 30,25 186,072 2 6 2321 294,007 1 3 766 105,245 10 46 4148 178,065 2 12 2713

3 477 HASAN ŞAHİN 11D 11 8 9,00 21 9 18,75 0 1 -0,25 32 18 27,50 175,152 3 11 2769 281,949 3 6 989 162,830 7 25 3286

4 70 MUSTAFA ALTUN 11D 11 7 9,25 19 9 16,75 1 4 0,00 31 20 26,00 172,777 4 12 2869 270,988 4 7 1205 164,575 6 23 3212

5 223 ÖMER YILDIRIM 11D 13 10 10,50 14 8 12,00 1 0 1,00 28 18 23,50 170,895 5 15 2960 249,536 5 14 1744 106,363 9 41 4088 173,300 4 16 2859

6 130 EKREM BASARAN 11D 11 13 7,75 14 16 10,00 5 7 3,25 30 36 21,00 167,940 6 18 3117 217,635 12 33 2656 122,695 2 15 3001 174,752 3 14 2817

7 511 ŞİLAN BULCE 11D 13 15 9,25 15 13 11,75 1 1 0,75 29 29 21,75 166,165 7 22 3191 239,223 6 16 2041 105,245 10 46 4148 169,340 5 20 3022

8 483 İSA ÖZDEMİR 11D 11 15 7,25 15 13 11,75 1 0 1,00 1 1 0,75 28 29 20,75 160,745 8 26 3442 225,263 8 24 2426 111,755 6 32 3607 156,968 8 27 3551

9 479 HAVVA TUNÇ 11D 9 15 5,25 16 9 13,75 3 3 2,25 28 27 21,25 160,340 9 27 3460 224,009 9 26 2464 115,715 4 21 3335 150,949 10 32 3792

10 488 KIRAÇ 11D 9 13 5,75 18 12 15,00 1 1 0,75 28 26 21,50 156,345 10 31 3658 235,440 7 18 2129 104,775 12 48 4269 140,145 13 47 4341

11 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 11 16 7,00 15 15 11,25 2 9 -0,25 28 40 18,00 151,032 11 41 3926 220,341 10 31 2583 147,282 12 38 3972

12 481 HELİN OKÇU 11D 9 14 5,50 12 16 8,00 3 4 2,00 24 34 15,50 148,615 12 45 4068 189,224 14 58 3604 113,970 5 26 3424 151,106 9 31 3789

13 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN11D 12 18 7,50 13 17 8,75 1 6 -0,50 26 41 15,75 146,925 13 49 4161 207,949 13 44 2971 149,184 11 34 3887

14 512 ŞİMŞEK YAKUP 11D 9 15 5,25 16 12 13,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 27 37 17,75 145,487 14 54 4245 219,244 11 32 2608 131,890 15 58 4723

15 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 7 18 2,50 9 17 4,75 3 0 3,00 19 35 10,25 134,070 15 67 4825 147,637 16 78 4888 120,950 3 16 3078 136,519 14 52 4534

16 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 6 11 3,25 11 12 8,00 17 23 11,25 129,842 16 71 5034 173,519 15 65 4097 122,695 16 69 5178

17 509 SÜLEYMAN MET E 11D 7 23 1,25 10 20 5,00 3 10 0,50 2 3 1,25 22 56 8,00 120,750 17 76 5450 140,500 17 83 5085 111,441 7 33 3628 111,912 17 76 5689

18 221 NURHAN DAŞ 11D 2 0 2,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 7 6 5,50 114,175 18 85 5709 139,382 18 84 5111 110,794 18 77 5721

19 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 6 1 5,75 113,697 19 87 5728 130,030 19 88 5366 106,990 8 38 3933 104,618 19 83 5983

20 342 BİLAL EKİNCİ 11D 4 26 -2,50 11 19 6,25 2 18 -2,50 17 63 1,25 122,266 20 91 5554 66,678 21 97 6703

21 494 FURKAN KORKUT 11D 6 24 0,00 6 24 0,00 2 28 -5,00 14 76 -5,00 68,245 20 96 6696
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11E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 CAP 1 97 97 97 6723

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,0 6,96 11,9 8,9 9,65 7,1 6,2 5,54 7,9 9,6 5,46 36,3 34,7 27,61 179,820 210,380 176,930 173,770

Okul Ortalaması 8,1 12,5 5,01 12,6 10,4 9,98 2,3 4,9 1,08 2,4 6,0 0,92 25,4 33,7 16,99 148,880 199,440 118,650 139,420

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 436 NAZAR ÇETİN 11E 18 6 16,50 20 10 17,50 1 3 0,25 39 19 34,25 205,427 1 1 1713 326,358 1 1 347 215,180 1 1 1548

2 319 NARİ  ADSIZ 11E 16 8 14,00 20 10 17,50 1 3 0,25 37 21 31,75 194,902 2 3 2017 308,908 2 2 545 197,730 2 3 2022

3 453 CENGİZ KOÇHAN 11E 12 18 7,50 20 10 17,50 4 3 3,25 2 3 1,25 38 34 29,50 185,100 3 8 2359 263,538 3 10 1379 130,636 1 7 2689 173,007 4 17 2879

4 383 ÖZGÜR ORAK 11E 15 12 12,00 9 17 4,75 24 29 16,75 160,115 4 28 3473 213,947 6 40 2782 183,770 3 8 2498

5 186 SEHER ÇAKIR 11E 8 11 5,25 18 12 15,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 26 20,50 152,465 5 38 3864 231,950 4 19 2230 101,442 3 52 4485 135,067 7 54 4579

6 190 HASAN YALÇIN 11E 9 12 6,00 15 15 11,25 1 2 0,50 25 29 17,75 150,310 6 42 3977 213,361 7 41 2800 103,500 2 51 4327 145,067 5 40 4079

7 199 YUNUS OĞUZ 11E 6 10 3,50 19 11 16,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 26 26 19,50 148,597 7 46 4071 227,676 5 23 2356 98,892 4 53 4550 129,205 8 63 4857

8 472 FATMAULUÇÇ 11E 9 13 5,75 12 8 10,00 0 2 -0,50 21 23 15,25 143,182 8 58 4355 203,675 8 47 3118 140,145 6 47 4341

9 454 EDN UR KAYA 11E 6 11 3,25 14 7 12,25 1 3 0,25 21 21 15,75 139,040 9 61 4559 200,519 9 49 3224 122,695 10 69 5178

10 197 ZER FE KALKAN 11E 8 18 3,50 11 8 9,00 19 26 12,50 132,915 10 68 4874 181,617 11 64 3845 124,440 9 65 5102

11 161 YUSUF DENİZ 11E 7 23 1,25 15 10 12,50 1 3 0,25 23 36 14,00 131,125 11 70 4960 188,148 10 59 3644 108,735 12 80 5804

12 208 ENES BAĞCI 11E 8 22 2,50 10 20 5,00 18 42 7,50 120,625 12 77 5453 149,225 12 77 4846 117,460 11 73 5402

13 200 A R D A 11E 0 0 0,00 100,010 13 88 6139
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11 CAP 1

183,047 36,31
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11  -  466
BÜŞRA ÖNER 120 36 34 50 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 9 9 2441 % 36,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AAa  DACD C  acee baD  E EebBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız aDaCE aCbAcBCeAAE  DCB A BbCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B d  Ed        A   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız C aae c   ca bd b  ada  Cc dBb

S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 3 0 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 6 2 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 2 13

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 3 1 14

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 6 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

0,000 92,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11  -  480
HELEN YILDIZHAN 120 18 30 72 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 91 91 91 6217 % 92,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız Abba Ec  cbaca Db ee ae E  cc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız baaDd e b BEd ACDADaCbeBaBeDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız e     e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 16 13

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 1 1 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 2 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

145,077 63,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  484

120 23 32 65 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 55 55 55 4268 % 63,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız AD a  ACcc ba   b eAE  E   B b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aaBDE a             CA B BbDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız bB    c  A  bc   d       c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız  b be   bc  ebAEc   D d beaBc 

S D Y B%

Türkçe 30 8 8 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 4 0 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 4 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

188,017 33,57
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  980
ABDULSAMET META 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 5 2257 % 33,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız ecDeEDACDaC dbcae baeAEEBEAAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BDaCEAabDb          CBDAaBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız                      a  C C Bc

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 1 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 6 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 1 0 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

150,190 59,21
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  0
BİLAL BIÇAKÇI 120 30 44 46 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 43 43 43 3981 % 59,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız b Ae deC cbdbdaea cAdBeEE aBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCBbEbcAbdBb EdCaAbc A BcBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız Ce      b    dd   D   A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız  Cabd    D   c c  b D b dadBA 

S D Y B%

Türkçe 30 7 18 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 4 1 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 0 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 3 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 3 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



11 CAP 1

135,282 70,83
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  465
BÜŞRA 120 17 27 76 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 64 64 64 4762 % 70,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ca De AC    a  De ebEae   Be A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 5 0 25 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız                          BADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız ee   bB aA   A A   c  c ac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız ae e            d  abe    Cdb 

S D Y B%

Türkçe 30 7 10 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 1 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 4 5 18

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 1 0 33

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

155,370 55,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  467
BÜŞRA ŞİMŞEK 120 25 9 86 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 33 33 33 3705 % 55,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız AD       D e   D     B    aa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 3 8 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCBDE  Ab BE   C Ac CADBDBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız                     a dd   B  

S D Y B%

Türkçe 30 5 3 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 0 0 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 1 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 1 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 0 75

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

192,657 31,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  455
ELİF ŞİMŞEK 120 38 29 53 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 2092 % 31,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız dAD EDACDaeC  d aceBDAEaaE AdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız aDaCE  bDeaBCDAcEbB  BDADcACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B d c deB c  e A   eb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız  E    bbc                   B 

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67

1 1 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 4 2 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 1 60

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 2 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 5 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

185,207 35,04
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  0
EMİNE 120 29 9 82 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 7 2356 % 35,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 3 16 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız ccD  D C       D b   AEE EAA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 9 0 21 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız B   E B     C A          B CED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B C c a        A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız C aab         AAE   E       Bb

S D Y B%

Türkçe 30 11 3 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 5 0 83

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 0 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 0 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 2 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 1 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 1 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

119,437 81,94
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  217
EVİN İLGEN 120 12 24 84 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 82 82 82 5509 % 81,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız bD    cCa  ed  D   bb e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aC                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız dB  dea EA   b   d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız  b Aa     C e bE    be cdC Bc 

S D Y B%

Türkçe 30 3 8 10

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 1 2 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 1 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 1 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 4 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

110,877 86,75
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  471
FATİH PÜGE 120 20 60 40 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 89 89 89 5832 % 86,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız AedeeacCBbCecbebDdeecaedbdaceA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eCBeEdeADdc   b     CbceaceDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız bBB ac          c       da    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız  b ba cc e   abac DacedcCd Bd 

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 1 5 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 2 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 6 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

154,007 56,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  474
FİRDEVS KIRAÇ 120 29 45 46 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 35 35 35 3781 % 56,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız bec   AC a     DDceAEa bEBaB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eCBa dadbcc dE C Aa  Ab aB DCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız bBdD cd E    db        a a   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız ab eb Eedc  aDAEA bccedbCd B  

S D Y B%

Türkçe 30 9 9 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 5 1 83

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 3 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 6 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 1 0 50

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

136,755 69,58
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  205
HASAN B* LAK 120 23 37 60 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 62 62 62 4678 % 69,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız bAa deeCc dbbd ec aBeAd   c B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız  De  e bDAb e A  Acb BcAcBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız e C            d   DA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız Ca db         c c   bD ad d dA

S D Y B%

Türkçe 30 5 16 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 1 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 1 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 3 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 2 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 0 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 1 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



11 CAP 1

167,300 46,66
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  478
HAVA ŞİMŞEK 120 33 39 48 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 19 19 19 3137 % 46,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız Aaceedcdaa     D   c      cBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCabEdebeeBbAE CDA  bAaBbBAaCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız bBBD bB Ed     A  a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız cCaAaeEeEcec aAb        eCCB  

S D Y B%

Türkçe 30 5 11 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 0 2 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 1 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 4 20

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 3 2 14

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 1 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 1 0 33

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

146,750 62,01
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  508
HÜSEYİN  TURGUT 120 25 33 62 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 50 50 50 4169 % 62,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız Aca debC aC    Dca aebcEB AAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız B abd a  c ddDA  A  CB A BACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B     cc             c  Db    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız dd dA c  c  c c       eC    B 

S D Y B%

Türkçe 30 8 14 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 3 2 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 4 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 4 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

156,412 54,35
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  486
MAHMUT SOLMAZ 120 26 32 62 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 30 30 30 3654 % 54,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADcD  eC   CcEdbbbeAdd  E BccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız    bEbBebA  eEACD    b  cBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  B      E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız       d  ae e  dd   eea edCBce

S D Y B%

Türkçe 30 10 12 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 3 1 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 1 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 0 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 0 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 1 1 33

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

134,237 71,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  487
MEHMET KAÇMAZ 120 26 49 45 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 65 65 65 4811 % 71,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız  ac  dAC   e c D   edab EcdccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eaabcbaceAB AEACDbD  Ab DdADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız C    ec  c  b  b  Dd  c   D  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız  bbe c B e ceDbdc  ea c CadBc 

S D Y B%

Türkçe 30 5 13 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 3 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 5 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 1 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 1 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 6 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 1 0 50

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

166,645 47,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  495
NESLİHAN KESKİN 120 26 16 78 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 20 20 3166 % 47,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız  Dc    C      aD b A d EE  BAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 2 18 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız bCB ECB  A     C         B DbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız CB   c  a                c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız a  A         eA A   aea eCaB  

S D Y B%

Türkçe 30 9 4 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 4 0 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 1 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 0 67

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 1 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

151,767 57,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  191
NİSANUR  YAVUZ 120 29 41 50 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 39 39 39 3898 % 57,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız dadadEACaDCea abba AEB  aaacAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eCcDEaadbb bAbACDA   AaeDBAbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız eB   eB de                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız DaE   b             a  ddCaBcc

S D Y B%

Türkçe 30 9 17 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 3 2 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 2 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

95,227 91,80
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  499
REYZANYILDIRIM 120 8 33 79 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 90 90 90 6172 % 91,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AcD  bAec a a d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız                   BD     dA*aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız ec aba ca cd A d   c c  c  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     b             c  a decC dc

S D Y B%

Türkçe 30 3 7 10

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 14 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 3 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 8 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 6 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 1 1 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

169,195 45,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  501
RIDVAN 120 27 18 75 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 17 17 17 3057 % 45,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız ccD  D C      aD b dae E EAABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 10 0 20 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız B  CE        DA    D B   B  ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B C cca        A c        c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız   a         eaAA    a  C  a Bb

S D Y B%

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 3 1 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 0 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 0 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 1 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 4 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

120,600 81,17
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  507
SERANUR ÖNAL 120 16 36 68 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 78 78 78 5457 % 81,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız                    B c cBc  cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 4 0 26 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız                          B CED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız BddDaaEAdb     d          c b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız bdabbcEdeeAaaD AEa aaaededCadb

S D Y B%

Türkçe 30 2 5 7

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 1 3 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 5 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 1 1 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 9 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 1 2 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

171,682 43,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  116
ŞEVVAL ŞİMŞEK 120 30 37 53 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 14 14 2920 % 43,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AcD  DAd ae    DD  Bbd   ab a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız eDeadee     a AA    CeD aBA Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız BBbDb EAB    A     a e   Ca   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız CacaAeEEecceDa A    ab b  d B 

S D Y B%

Türkçe 30 7 9 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 0 3 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 5 27

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 5 3 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

149,587 59,65
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  482
SULTAN 120 20 33 67 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 44 44 44 4010 % 59,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AcD bDeCDa  addbcd   bE  E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız                           A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B e DE AB    e            DcE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız eba Ac aca eDDdAE b daeabea dc

S D Y B%

Türkçe 30 7 11 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 3 1 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 3 23

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 1 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 5 2 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 1 0 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 9 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

166,477 47,21
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  194
YUNUS 120 26 17 77 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 21 21 21 3174 % 47,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız cDcD   C      aD b   d EE BBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 0 20 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız  C  E           DAD    B B DCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız CB  cc  a    A   c       c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız aC  a       ea  A     a  CaBb 

S D Y B%

Türkçe 30 9 5 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 3 0 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 0 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 0 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 1 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 4 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

164,825 48,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  320
YUSUF BATOM 120 23 14 83 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 23 23 23 3265 % 48,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız BBdDDdEAB    A   d a     Ca   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız b   A cE  deDDAAE aEabeCCACdBA

S D Y B%

Matematik-1 30 9 5 30

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 5 4 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 6 3 60

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 2 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 2 1 67

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



11 CAP 1

112,910 85,75
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  182
ZEKERİYA ERTEKİN 120 16 38 66 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 88 88 88 5765 % 85,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız A    bAec eedcB  a        Ae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız    dd eb  E   Ae  BD     BAbED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız ecaaba ca cd A d   c c  c  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız a D b    ace  bA     ae     d 

S D Y B%

Türkçe 30 4 9 13

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 4 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 14 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 4 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 7 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 0 50

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

121,610 80,63
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  214
AHMET IŞIK 120 13 27 80 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 74 74 74 5421 % 80,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız bcD   eC a eE B eE B c addA a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız d c ae be aedDAA bea     c CED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız ab  e                         

S D Y B%

Türkçe 30 7 11 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 1 4 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 2 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

120,152 81,50
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  457
AHMETASLAN 120 18 31 71 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 79 79 79 5479 % 81,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız AadDabea  b cd       ac c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız edBbabadbABbAEACDbbeCdaeDBdDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız       a d  B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız    Ab                         

S D Y B%

Türkçe 30 2 12 7

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 0 2 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 5 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

156,030 54,65
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  459
ALİ ŞAHİN 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 3674 % 54,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız bAD  D C  a         eA    A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BaaCEbaCbAEcdDAb ABcCBaA B bED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız Beb c a ab   c b A       Ca   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız    aA                   d   B 

S D Y B%

Türkçe 30 6 3 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 0 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 3 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 5 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

146,087 62,49
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  180
ARATSİNGER 120 25 25 70 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 52 52 52 4201 % 62,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız Adbc eACD d   BDadcB d  a e ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız abaCdAcbaAbBCDAAEABbCacAeBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 13 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 1 2 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100



11 CAP 1

161,065 51,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  460
BARAN ÜNER 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 24 24 3435 % 51,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADcD aAdB  ec  a  DA BeE  cceA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aaBbdCebcABcAE CDAc CA BDBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  e   b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 1 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 5 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

153,145 57,01
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  462
BERAT ASLAN 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 36 36 36 3833 % 57,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız  D*e  Ad b d ac D Dcda EEdBcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCBaEbBd ce eEeCDADBeADBcBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız    e              e D   ad Bc 

S D Y B%

Türkçe 30 8 13 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 4 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

0,000 92,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  133
CELAL ÇİFTÇİ 120 26 31 63 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 91 91 91 6217 % 92,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız bbcc aedB dadcaDeaccaBcEEddde 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCBDEbBAecBaAEACDADaCAaB BADbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız      b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 22 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 4 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 4 1 80

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

135,882 70,33
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  468
CEMİL AVCİ 120 20 43 57 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 63 63 63 4728 % 70,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AdDaaDddbadCddBDDdDacbc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız dDbdbde c aBbD dEda C Ddcae   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B C a  dB e B E a B d bbcecad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 15 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 0 3 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 12 20

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 1 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 4 10 18

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0



11 CAP 1

143,525 64,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  187
DELAL KARDAŞ 120 20 22 78 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 57 57 57 4335 % 64,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADcD  Aa  be c DebDAEaD   d b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız bC aE acDdBbAc daA  CA BeB adE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 10 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 1 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 1 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



11 CAP 1

172,155 43,08
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  120
EVİN MERYEM OKAY 120 29 18 73 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 13 13 2896 % 43,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız bcD ED C  d d dD EbBDA  BE ABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BbaadbeCcA BCDAAE   C  AbBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız    c     d a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 7 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 1 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 4 0 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 2 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 5 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 6 0 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 2 0



11 CAP 1

158,385 52,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  196
GÜLSÜM ORH N 120 21 20 79 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 29 29 3561 % 52,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AcDd cACDBe   aDe eBeAE   AAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız B  Cd          bb  c   AaB CEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız e   Dc Aa                 a E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 10 40

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 3 0 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 1 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 0 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 3 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

113,840 85,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  68
HALİS  ÇİÇEK 120 20 58 42 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 86 86 86 5722 % 85,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız deDaE ddcBeCdacaaacaecc d deBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız dD ecec edaedaAd Aac dcAeBAbED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız ecdDaEbAdeceBbdeecc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız  d   cdEc    D                

S D Y B%

Türkçe 30 6 21 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 1 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 0 4 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 3 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 15 13

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 3 8 14

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 3 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 1 0 50

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

119,445 81,91
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  204
HASAN SAMET GÜNDÜZ 120 17 36 67 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 81 81 81 5507 % 81,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız AacD aAbacbdEcdD  e  Beaaed bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız edeadbaeDABaAabCDADdCc cedbDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 18 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 0 4 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 5 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

146,290 62,32
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  359
MUSTAFA KESKİN 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 51 51 51 4190 % 62,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız eDcD EAd c da   D e  Bc   dd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aaBbECaADcaaAEACcADaCbDB BADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız    b                          

S D Y B%

Türkçe 30 6 10 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

151,605 58,04
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  500
RIDVAN ŞAHİN 120 24 27 69 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 40 40 40 3902 % 58,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADcDeaACBD e  BDaae       aacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCBaEbB bA  AEb  d  CA    eDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız bc    c  A     c     e Dbc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız    c                b   b     

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 1 0 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 5 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

147,437 61,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  503
ROZERİN GÜMÜŞ 120 25 31 64 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 47 47 47 4130 % 61,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADdD abdab ddbdaDcDbEBecE BeAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız cdabEbaAaABbcEAdDA aCAaBaBADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 17 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 3 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

160,985 51,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  505
SAMET GÜNAYDIN 120 25 25 70 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 25 25 25 3437 % 51,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADcc  ACaDCe ae  EaA a  E dBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCBeadaebcBbA A  AaB A eaBADdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  B D                  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız    b                          

S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 3 0 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 1 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 0 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

143,775 64,29
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  516
SELMA ASLAN 120 23 27 70 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 56 56 56 4322 % 64,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AcD aDdebaa  ddDe eBeAEE dbbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız  aDdd  b cdBCDAeEABcb DAaBAaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 3 2 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 3 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 2 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100



11 CAP 1

145,502 63,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  513
ZEYNEP KAPLAN 120 22 25 73 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 53 53 53 4243 % 63,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız  dc  DdCeaeC ad aEDd A E E  aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız aDeCEeadbcbB  AAbABa eaAaBAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 11 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 4 0 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100



11 CAP 1

169,597 45,04
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  514
ZEYNEP TEKİN 120 22 7 91 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 16 16 3028 % 45,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADc  E CBc  a  Da  AEB   B  AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 8 2 20 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız   B       e         CADc B DCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  B  a B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 4 40

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 4 0 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 0 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 1 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 1 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

152,512 57,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  515
ZIRAV EKİNCİ 120 27 37 56 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 37 37 37 3861 % 57,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AAD  aACc a d  ee bB bbEdEeABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BaaCdAeb cbBeDAAEAeDeeacbBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B   b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız  caaA a       c     aa d    dc

S D Y B%

Türkçe 30 10 12 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 3 3 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 2 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 5 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

0,000 92,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  461
BEDİA ORAK 120 14 40 66 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 91 91 91 6217 % 92,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız bAaa D C  bba  ccd abcdEdbb ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BD b bcCcd a  bd ec aB e BbCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız   b   d c     a eeB  b  c  d A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 18 13

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 4 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 2 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 0 5 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 8 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

134,195 71,60
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  222
BÜŞRA IŞIK 120 19 20 81 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4814.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 66 66 66 4814 % 71,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız  cec aAae b   a aE aebcE  AA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız  DebE B   bBC AA   a Ba cBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız                             c 

S D Y B%

Türkçe 30 6 13 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 1 3 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

127,865 76,33
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  469
ELİF NARİN DEMİR 120 15 20 85 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 72 72 72 5132 % 76,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız b  D  A a C dd  b  c Be  eaBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eCaeE  bbcB    C  a  AbBad DCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 10 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 0 2 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 2 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



11 CAP 1

120,145 81,51
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  470
ESRA KAVAK 120 19 40 61 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 80 80 80 5480 % 81,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADcadbeCac addacb eAdaebEedac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eaaDEbececdbAEeCbAacCAcBcBbDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  B                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız                            B  

S D Y B%

Türkçe 30 5 22 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 3 3 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

119,427 81,96
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  473
FETULLAH SİNCAR 120 18 37 65 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 83 83 83 5510 % 81,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız  DAa  ed bC d dDebce d    adc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eCaaEbadbccbcEbCDAcd A BaBAcCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız ae   c b c   A          a D  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 14 13

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 0 2 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 3 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0



11 CAP 1

127,137 76,83
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  475
GÜLBAHAR IŞIK 120 19 24 77 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 73 73 73 5165 % 76,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız dcb  aAC    d cb  Da Ada  c da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız dDeaE Bb   BCDA  AeDCeaAacACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     b                         

S D Y B%

Türkçe 30 4 13 13

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 2 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 1 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

154,772 55,59
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  212
MERVE ASLAN 120 25 18 77 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 34 34 3737 % 55,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AAD  eAC  d aa D   Be     A  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BDeCEdB  A BdDAbEABaCeab BbCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız a                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     c                       d 

S D Y B%

Türkçe 30 8 6 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 1 0 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 4 1 80

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 0 33

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

147,230 61,64
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  184
MULAYİM YILMAZ 120 28 41 51 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 48 48 48 4144 % 61,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADAacdAdaabdEEcaaEeAbcec  dBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eaBDEdBdeAeEbEAdDAaBdAcBadAaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız     d        c      C  ba c  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız     C      b       d   A      

S D Y B%

Türkçe 30 10 18 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 1 3 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 6 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 1 0 33

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

180,032 38,18
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  493
NAİME SOYOPAL 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 10 10 2567 % 38,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız bDdadEACBD a   DD  bEB    BeeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eCB EbBdbcd  EACcAaBCAaBDB DCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız bB   D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 8 40

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 2 1 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 1 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 1 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 1 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

115,252 84,32
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  126
NARİN KESKİN 120 16 39 65 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 84 84 84 5669 % 84,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız Abde dAeacCddcdcaab  BDEbc e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız ea eb ae  B bEbCDAbceAaBaBAaec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız aBdeca                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 18 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 1 3 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 5 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 4 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

0,000 92,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  202
NURULLAH YILMAZ 120 5 35 80 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 91 91 91 6217 % 92,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 12 18 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız dbaadeddad   dc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız eebddcda         ABD     eAaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız a    a A                 a   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     bec e     ddd             

S D Y B%

Türkçe 30 0 12 0

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 8 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 5 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 3 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 2 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

121,082 80,87
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  140
RAMAZAN TURĞUT 120 18 30 72 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 75 75 75 5437 % 80,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız dAad D be e c c  a a A b  c aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız    CE     beCDeb ABDeeaA cACEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız ae  b c a      b   D     ea   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     A                       B 

S D Y B%

Türkçe 30 4 13 13

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 1 2 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 0 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 0 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 2 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 5 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

141,100 66,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  498
REMZİYE SÖĞÜT 120 22 27 71 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 59 59 59 4453 % 66,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız dcb EDbCaBb    be ea  bEdc ABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız dDaCcAab c ceDebEb aCeDADBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 14 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

1 1 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 3 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

140,677 66,61
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  492
YUSUF ASLAN 120 21 31 68 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 60 60 60 4478 % 66,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız Aca dc   B   da D DB bEEc ecdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız c  CbdabDdcBCDAb baa ebAaB CED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız e C Dd        b     e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     b               d         

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 2 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 2 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 4 5 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 2 0 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

132,140 73,15
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  188
YUSUF GÜNEŞ 120 20 40 60 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 69 69 69 4918 % 73,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız cAa  edd aeC bcb EaBcA aeEAdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız dacdEdebecbBCebAcABaeeacaBACbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız e a  EaA                   B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 3 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 2 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 3 1 14

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

204,885 25,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  378
BEHİYE ÇELİK 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 1730 % 25,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AADBbDACDa eaceDecbBcAE BEcbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BDadEAabbA BaDAcEAaaCBeADBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B C DE           A    b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 5 0 83

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 1 17

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 2 0 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 1 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

0,000 92,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  342
BİLAL EKİNCİ 120 17 63 40 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 91 91 91 6217 % 92,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız bebcdaceeaCebbaacbDeaBcdcaeBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCdeECeADdabcEbeadDBbeDacBdDaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız daebcadedbecadbAceaB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 0 6 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 18 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 4 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 10 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 3 0



11 CAP 1

167,940 46,36
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  130
EKREM BASARAN 120 30 36 54 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 18 18 3117 % 46,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız cADc DACbB bdbBe  eBabd aEe BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız debCEbabbcbcbDAcEABbCeaAaBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B  D   Ae D   bc  da    c D  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 13 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 3 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 7 17

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 0 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 7 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 0 33



11 CAP 1

0,000 92,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  494
FURKAN KORKUT 120 14 76 30 -5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 91 91 91 6217 % 92,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız cacDBbedaeCaaEcDcbeddabaEecaec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eCeeEbadbdcbbcbdeeDdacbaeBAaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız ddcebDaabbeaDdacdcbeeacadbeacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 1 5 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 28 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 22 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 2 33



11 CAP 1

129,842 74,88
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  198
FURKAN ŞİMŞEK 120 17 23 80 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 71 71 71 5034 % 74,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AcDe a d*  d b De bB    aE eB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BbeCE abbccdC    ABae aADB CEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 11 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 1 2 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0



11 CAP 1

175,152 41,19
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  477
HASAN ŞAHİN 120 32 18 70 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 11 11 2769 % 41,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız A D  D CeaaCa  De bB AaEa   BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız aDeCdAabbAEBCDAAEAdDCecADBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız                             d 

S D Y B%

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 3 2 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 9 1 90

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

160,340 51,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  479
HAVVA TUNÇ 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 27 27 27 3460 % 51,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADca  eCaD abE abccAEeeE  acAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız  C DEbab cB AE CDAcBCAaBcBeDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  B   Da      A        b  c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 4 0 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 1 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 1 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 0 75

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 0 25

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 3 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

148,615 60,51
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  481
HELİN OKÇU 120 24 34 62 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 45 45 45 4068 % 60,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız bDAa bAC cb  c De ecEBa EadacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız  CBe babaeBccEAeeAaaCAaeaBbDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız dB  b Be A               c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 3 2 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 2 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 2 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0



11 CAP 1

160,745 51,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  483
İSA ÖZDEMİR 120 28 29 63 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 26 26 26 3442 % 51,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AdDeEDbab  Ca  DDceBabEEaEcbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BeaC AabaebBeeAcEAaaCeDA BACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     c                       B 

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 1 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 3 3 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 3 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

156,345 54,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  488
KIRAÇ 120 28 26 66 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 31 31 31 3658 % 54,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADcD  ea D aacdDb eAaBbE aB  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eaBDabaebAcbAEACDAaBCAeBaBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız       a                    B  

S D Y B%

Türkçe 30 9 13 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 3 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

113,697 85,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  485
KUMRU GÜNDÜZ 120 6 1 113 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 87 87 87 5728 % 85,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız                            e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 5 0 25 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız                   D  A     DCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  B                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 0 1 0

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 0 0 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

186,072 34,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  489
MELİKE EREN 120 34 15 71 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 6 2321 % 34,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADcDcEAC DbC c b  ebcB EdeBB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 4 6 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız  CBDEbaA cBEA ACDAD CA  aBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  e  E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 10 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 2 4 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 1 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 0 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 0 75

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 0 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

146,925 61,89
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  193
MUHAMMEDYUSUF TURAN 120 26 41 53 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 49 49 49 4161 % 61,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AAaBcDeeDaeCbadcDaeBDbEEdaAcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız aecaEeabecaBeeAbEbdaCBDAbBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız eBeeaaa                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 18 40

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 4 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

172,777 42,67
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  70
MUSTAFA ALTUN 120 31 20 69 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 12 12 2869 % 42,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız AD   d CaDC a  Db eAaB  EaBB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız DCaDdbaAbcBE  ACDADdCADecBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  B  ac   d   b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 7 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 3 2 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 1 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

114,175 84,92
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  221
NURHAN DAŞ 120 7 6 107 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 85 85 85 5709 % 84,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız        C               E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız  e a       B       D  a  BbC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız         a                   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 0 7

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 0 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 0 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 2 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

170,895 44,03
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  223
ÖMER YILDIRIM 120 28 18 74 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 15 15 2960 % 44,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AAD bDAa    a  DecbBcAEEBEcbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BDaCEAab  c   b  AaaC eADBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     A                         

S D Y B%

Türkçe 30 13 10 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 5 1 83

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

166,165 47,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  511
ŞİLAN BULCE 120 29 29 62 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 22 22 22 3191 % 47,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız baADeE CeDC aaBDDcebEBaEEacdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCBe baAaeBbcEAaeAaaCADe BADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  B       d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 15 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 4 2 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 3 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

145,487 63,14
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  512
ŞİMŞEK YAKUP 120 27 37 56 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 54 54 54 4245 % 63,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADbe  eaaD ab dDbceAaBDE aBe b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız e BDEba DccbAEACDAaBeADeaBeaCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  B aab                b a e  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız    A          c d          d  

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 3 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 2 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 5 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

120,750 81,07
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  509
SÜLEYMAN MET E 120 22 56 42 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 76 76 76 5450 % 81,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız cadDcEACBaebdbccedabdBecadeBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız eCdebbadeAebcEACebadCceaDBbDdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız CadDEc    a bcd  d   e       b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız D  c e aE                     

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 1 5 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 6 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

134,070 71,77
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  76
SUZAN ÖZÇELİK 120 19 35 66 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 67 67 67 4825 % 71,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız bdDcbaACDaab c DaceBac E  ccda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız  ebCddabaecBeebcEA   eaAaBbCED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 0 27 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız B      AB                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 18 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 2 1 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 0 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 0 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

151,032 58,40
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  143
YUSUF ÖZSUNAR 120 28 40 52 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 41 41 41 3926 % 58,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AADe aba BaC EdDDceBacEEacedad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BeaCdABdDbceeeAcEbaaCeDAcBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız Bdba c Aa    ebc   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 6 2 4 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 3 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 6 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

0,000 92,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  200
A R D A 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 91 91 91 6217 % 92,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız



11 CAP 1

185,100 35,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  453
CENGİZ KOÇHAN 120 38 34 48 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 8 8 2359 % 35,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız bcDBaeACDaeCdcebcbecbcEEBddABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BDaCddabDbbBCDAAEABcCBaAbBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız e   DE c   B    C         a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     A                e de   B 

S D Y B%

Türkçe 30 12 18 40

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 4 2 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 3 13

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 1 0 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 2 9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

139,040 67,81
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  454
EDN UR KAYA 120 21 21 78 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 61 61 61 4559 % 67,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız  aca  ACaD     e  cc a  adBBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız  a      DdcEb ACDAa CADBaBcDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız    e            d     b    B  

S D Y B%

Türkçe 30 6 11 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 6 1 3 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 1 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 1 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

120,625 81,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  208
ENES BAĞCI 120 18 42 60 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 77 77 77 5453 % 81,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADeadEbaaDaaEadeccDeaBcEcaaace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aadccdacabeEAEACDbbBaeaebBADeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 1 5 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 5 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

143,182 64,78
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  472
FATMAULUÇÇ 120 21 23 76 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 58 58 58 4355 % 64,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız bcDBaeACeaeCd c DE aeAc     dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BDaeEca  e dCDA  d   BcA B CED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     b         e               

S D Y B%

Türkçe 30 9 13 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 1 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

150,310 59,16
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  190
HASAN YALÇIN 120 25 29 66 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 42 42 42 3977 % 59,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız ebDd  dCDce d ebcE  bb EB  ABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BeabEcabbcbaCDAAEAabbBaAbBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız     c  A    e                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 12 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 3 1 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 1 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0



11 CAP 1

194,902 30,00
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  319
NARİ  ADSIZ 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 3 2017 % 30,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AcDeEDcCDBC a   DE BeAEE dAAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BDcCEdabaAEBCDAeEAaaCBaAaBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     A                a d    d 

S D Y B%

Türkçe 30 16 8 53

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

1 1 0 100

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 4 1 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 2 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

205,427 25,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  436
NAZAR ÇETİN 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1713 % 25,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız ADceeEcCBD C   D EDAEBedE BBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız cCBDEbadaABEbEACDAaaCAaBaBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız    A                a    d d  

S D Y B%

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 4 1 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 2 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 3 2 60

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

160,115 51,66
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  383
ÖZGÜR ORAK 120 24 29 67 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 28 28 3473 % 51,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız eDcD Eea DCedb DaEDAEeeEEcBBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız b  adb dbdBbAcbbDe aaAaBaBbDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 15 12 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 4 2 67

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Saf Şiir 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 0 3 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



11 CAP 1

152,465 57,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  186
SEHER ÇAKIR 120 27 26 67 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 38 38 38 3864 % 57,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AcD dDAC ad d  b   B ba B ebcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız aebCEAebbAbBdDAbEAaDCBaAbBACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız e                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız eE  e                         

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 6 2 2 33

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 0 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

148,597 60,55
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  199
YUNUS OĞUZ 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 46 46 46 4071 % 60,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ADADBEACBDCCEEBDDEDAEBDEEBBBAA

Cevaplarınız  c D bACaa ea ec EDc B       b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B DCBDECBADABEAEACDADBCADBDBADCE

Cevaplarınız aCBbECadbcBEcdbCDAaeCADBDBADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CBBDEDBCEABBDACAEADBCDADCDDBAE

Cevaplarınız  e         B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEACBEBEDCADDAEAEDBDDEACCCBAB

Cevaplarınız                         dd db 

S D Y B%

Türkçe 30 6 10 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 6 1 1 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 2 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 3 40

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 4 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11 CAP 1

131,125 73,78
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  161
YUSUF DENİZ 120 23 36 61 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 70 70 70 4960 % 73,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız AcDBcDeacdebacaDcEadebbcaEcbea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız BbaaEAaCDdcBCDAAEdBD     BbbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız     A    c          b       d 

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67

1 0 1 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 1 5 17

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 1 1 50

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 1 4 20

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11 CAP 1

132,915 72,50
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  197
ZER FE KALKAN 120 19 26 75 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 68 68 68 4874 % 72,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 97 97 97 6723

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A AADBEDACDBCCEEBDDEDBDAEEBEAABB

Cevaplarınız ecDB bcCaa* E dccaDeDAcaB bdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDDCEABCDAEBCDAAEABDCBDADBACED

Cevaplarınız  e C cB    eC d  A DCdaAedACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCDDEEABCDBBAEACABDADCDDCDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDCABEEBDACDDAAEBDEEDDCCACBBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67

1 0 0 0

Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 6 3 2 50

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 2 0 2 0

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 5 2 1 40

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
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