
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

KATILIMLAR

1 901 HAMZA AYDIN 10C 20 10 17,50 8 2 7,50 4 6 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 19 11 16,25 4 5 2,75 6 4 5,00 2 8 0,00 71 48 59,00 308,075 1062

2 531 EMİNE HALİT 10F 20 3 19,25 5 5 3,75 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,50 13 5 11,75 1 7 -0,75 3 4 2,00 4 6 2,50 59 36 50,00 280,193 1655

3 547 NALİN SAYRAV 10F 14 9 11,75 3 5 1,75 7 0 7,00 2 0 2,00 4 0 4,00 15 6 13,50 5 2 4,50 5 1 4,75 4 3 3,25 59 26 52,50 273,413 1811

4 670 MAKBULE SULTAN BİÇEN 10F 16 7 14,25 6 3 5,25 6 3 5,25 2 3 1,25 3 2 2,50 15 5 13,75 2 5 0,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 55 31 47,25 269,500 1915

5 810 ANIL ASLAN 10E 17 11 14,25 7 3 6,25 4 4 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 6 7,50 2 6 0,50 7 2 6,50 4 5 2,75 59 37 49,75 255,885 2291

6 562 HEDİYE ULUTAŞ 10C 16 9 13,75 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 10 9 7,75 6 3 5,25 5 3 4,25 4 6 2,50 59 42 48,50 252,470 2407

7 559 SÜLEYMAN 10F 18 8 16,00 8 1 7,75 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 1 1,75 4 4 3,00 6 3 5,25 54 28 47,00 236,958 2919

8 293 MERYEM IRMAK 10F 20 6 18,50 5 5 3,75 7 1 6,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 7 3,25 0 2 -0,50 2 7 0,25 2 6 0,50 49 36 40,00 233,340 3029

9 560 ZEYNEP ÇAKIR 10C 18 10 15,50 7 2 6,50 6 1 5,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 6 2,50 2 5 0,75 2 2 1,50 3 4 2,00 49 32 41,00 226,343 3253

10 627 SEMANUR METE 10D 12 8 10,00 5 5 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 5 8,75 2 5 0,75 4 3 3,25 5 4 4,00 48 40 38,00 225,888 3268

11 588 BERFİN EKİNCİ 10F 13 5 11,75 4 2 3,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 10 6 8,50 1 3 0,25 5 2 4,50 4 6 2,50 44 31 36,25 225,185 3302

12 648 NARİN ÖZIŞIK 10E 18 6 16,50 7 3 6,25 5 4 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 9 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 4 2,00 47 32 39,00 222,203 3400

13 570 ŞEYMA KESEN 10C 16 11 13,25 6 2 5,50 4 6 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 7 14 3,50 7 2 6,50 6 1 5,75 4 6 2,50 52 49 39,75 219,905 3465

14 340 HALİME ORHAN 10F 16 8 14,00 6 2 5,50 4 2 3,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 5 4,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 5 0,75 43 28 36,00 219,230 3481

15 555 ZİLAN TORLAK 10F 13 12 10,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 14 7 12,25 2 6 0,50 5 3 4,25 1 5 -0,25 39 39 29,25 217,943 3519

16 637 LATİFE TEKİN 10E 14 6 12,50 8 2 7,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 4 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 41 19 36,25 217,668 3532

17 651 ŞEHMUS ASLAN 10E 14 14 10,50 4 5 2,75 3 5 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 11 10 8,50 2 6 0,50 4 4 3,00 2 4 1,00 46 52 33,00 216,165 3573

18 521 KARDAŞ HANİFE 10A 18 9 15,75 6 4 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 5 5 3,75 42 28 35,00 215,798 3585

19 300 METHİYE ÖNER 10A 22 3 21,25 4 4 3,00 6 2 5,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 38 15 34,25 215,215 3605

20 308 HİLAL MUTLU 10A 19 6 17,50 2 3 1,25 6 3 5,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 10 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 41 34 32,50 212,958 3668

21 47 YUSUF ASLAN 10B 13 6 11,50 8 2 7,50 5 3 4,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 8 3,00 2 5 0,75 3 1 2,75 3 5 1,75 46 32 38,00 212,898 3671

22 638 SULTAN ORHAN 10B 17 8 15,00 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 6 4,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 39 29 31,75 211,578 3712

23 530 ZEHRA ASLAN 10B 15 13 11,75 6 3 5,25 5 3 4,25 1 4 0,00 5 0 5,00 7 9 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 5 2,75 44 40 34,00 210,340 3756

24 630 SULTAN GÜNEŞ 10E 14 6 12,50 7 3 6,25 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 1 1 0,75 4 4 3,00 42 27 35,25 207,923 3830

25 249 MERVE ULUÇ 10A 14 7 12,25 6 4 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 7 8 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 39 28 32,00 207,865 3832

26 579 ÖZLEM SOLMAZ 10F 15 7 13,25 6 3 5,25 4 4 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 6 3,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 7 -0,75 42 38 32,50 207,240 3858

27 811 ASYE MUTLU 10E 11 9 8,75 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 4 5,00 2 6 0,50 3 3 2,25 4 3 3,25 43 31 35,25 206,958 3864

28 121 NURŞİN AYDIN 10A 20 8 18,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 35 27 28,25 205,278 3924

29 812 BUŞRA DURSUN 10E 14 12 11,00 7 3 6,25 7 3 6,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 3 2,25 40 26 33,50 202,613 4018
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

KATILIMLAR

30 549 FARİS KESKİN 10C 12 14 8,50 5 5 3,75 4 4 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 9 7 7,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 39 38 29,50 201,493 4056

31 275 MELEK KAYA 10F 12 16 8,00 4 6 2,50 5 3 4,25 2 2 1,50 2 3 1,25 9 7 7,25 2 6 0,50 4 4 3,00 3 5 1,75 43 52 30,00 200,815 4069

32 245 İSMAİL AYSAN 10F 15 11 12,25 5 5 3,75 5 4 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 3 3,25 36 28 29,00 197,738 4173

33 603 BARAN KESKİN 10A 17 8 15,00 2 3 1,25 6 2 5,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 37 34 28,50 196,475 4216

34 613 KADRİY  AVCI 10D 8 5 6,75 8 2 7,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 8 3 7,25 2 7 0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 35 24 29,00 196,468 4218

35 558 HÜSEYİN SEYİTOLU 10F 13 12 10,00 6 4 5,00 3 4 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 6 5 4,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 38 37 28,75 195,958 4243

36 614 EZEL ÖZSUNAR 10D 15 11 12,25 5 5 3,75 6 3 5,25 1 4 0,00 1 4 0,00 5 2 4,50 2 6 0,50 35 35 26,25 194,543 4279

37 643 MEDYA TEMİZ 10E 15 13 11,75 3 7 1,25 6 3 5,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 3 2,25 3 6 1,50 1 2 0,50 3 7 1,25 41 44 30,00 194,508 4283

38 606 EDANUR ÖNER 10D 13 11 10,25 5 5 3,75 7 2 6,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 1 4,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 36 34 27,50 193,943 4303

39 363 EMİRHAN KIRŞAN 10D 9 3 8,25 8 2 7,50 8 4 7,00 2 5 0,75 3 0 3,00 2 8 0,00 32 22 26,50 193,405 4325

40 463 BÜŞRA O *K 10A 19 8 17,00 3 6 1,50 5 3 4,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 34 31 26,25 192,673 4350

41 564 NEFİSE  KAPLAN 10C 13 11 10,25 4 4 3,00 3 5 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 6 1,50 35 31 27,25 192,353 4353

42 433 HÜLYA SNĞR 10A 19 7 17,25 3 7 1,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 33 29 25,75 190,580 4412

43 635 ESRA ALTUN 10E 9 7 7,25 6 2 5,50 4 3 3,25 2 2 1,50 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 35 24 29,00 190,563 4413

44 260 MİHR BAN GÖK 10A 17 11 14,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 6 0,50 33 29 25,75 190,483 4414

45 343 ELİF ŞEN 10F 17 10 14,50 6 4 5,00 3 5 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 8 2,00 0 7 -1,75 0 6 -1,50 36 44 25,00 190,013 4435

46 568 NEŞENUR ÇETİN 10C 15 11 12,25 6 3 5,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 37 36 28,00 189,048 4460

47 192 ENES ÖZEL 10D 17 12 14,00 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 36 33 27,75 188,465 4477

48 285 TUBA TARİ 10C 12 11 9,25 6 2 5,50 3 4 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 3 6 1,50 4 5 2,75 39 41 28,75 187,428 4507

49 292 M EMİN ŞİMŞEK 10A 17 11 14,25 6 4 5,00 5 4 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 5 5 3,75 38 37 28,75 186,703 4538

50 618 AYŞE İLİK 10F 12 6 10,50 5 3 4,25 4 2 3,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 6 6 4,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 4 3,00 32 30 24,50 186,653 4541

51 612 ELİF KAYA 10F 9 10 6,50 6 4 5,00 5 2 4,50 2 2 1,50 4 0 4,00 6 8 4,00 3 6 1,50 1 3 0,25 3 5 1,75 39 40 29,00 186,510 4547

52 325 İREM NURAL 10B 12 6 10,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 29 21 23,75 185,865 4571

53 539 MEHMET ENSAR ÇOBAN 10A 14 10 11,50 4 4 3,00 6 2 5,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 4 2,00 0 5 -1,25 33 28 26,00 185,563 4577

54 550 ENES TAN 10F 14 13 10,75 9 1 8,75 3 7 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 12 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 41 45 29,75 185,495 4581

55 290 BEHİYE GULSEREN 10A 19 8 17,00 3 7 1,25 4 5 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 31 30 23,50 184,715 4610

56 246 ZEKİYE ULUÇ 10A 16 9 13,75 3 7 1,25 4 4 3,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 33 28 26,00 184,260 4620

57 544 MERYEM AYDEMİR 10E 9 7 7,25 6 3 5,25 3 4 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 33 26 26,50 182,903 4669

58 532 MİNA 10F 16 7 14,25 7 3 6,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 29 21 23,75 181,240 4721
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

KATILIMLAR

59 268 KAVAKL 10A 12 8 10,00 5 3 4,25 6 3 5,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 5 2,75 34 28 27,00 180,995 4734

60 605 BURAK BAĞCI 10D 16 10 13,50 7 3 6,25 4 6 2,50 0 4 -1,00 4 10 1,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 34 46 22,50 180,578 4746

61 256 CUMALİ ASLAN 10A 12 3 11,25 4 4 3,00 4 5 2,75 2 2 1,50 4 4 3,00 3 2 2,50 4 2 3,50 33 22 27,50 180,528 4747

62 573 MERVAN ORHAN 10C 11 14 7,50 4 6 2,50 4 4 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 3 4,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 33 33 24,75 180,493 4752

63 809 FİRDEVS GÜNE Ş 10E 15 13 11,75 2 8 0,00 5 4 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 6 0,50 2 6 0,50 1 2 0,50 3 7 1,25 37 49 24,75 178,405 4816

64 301 MNESİM YAVUZ 10A 14 7 12,25 8 2 7,50 2 5 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 33 30 25,50 175,988 4897

65 497 HALİL DALDAL 10F 11 15 7,25 5 5 3,75 3 6 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 5 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 34 42 23,50 175,808 4903

66 277 ELİF AYDIN 10A 11 5 9,75 6 2 5,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 27 15 23,25 175,485 4913

67 274 ZERRİN DEMİRTAŞ 10A 18 8 16,00 3 7 1,25 4 5 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 28 33 19,75 175,143 4925

68 626 HAVİN AŞLAN 10 13 16 9,00 2 8 0,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 6 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 6 2,50 37 46 25,50 173,653 4963

69 577 UĞUR ŞAHİN 10F 11 16 7,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 7 7 5,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 31 41 20,75 173,455 4966

70 582 HİCRET USLU 10C 15 12 12,00 3 5 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 28 28 21,00 173,350 4969

71 263 MİZGİN TAMKAN 10A 14 10 11,50 5 3 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 32 37 22,75 173,218 4972

72 295 10A 13 3 12,25 5 3 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 23 10 20,50 172,028 5014

73 621 ZEYNEP ŞEN 10F 11 5 9,75 5 2 4,50 4 3 3,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 26 19 21,25 168,743 5113

74 623 ZİLAN DOĞ N 10E 13 6 11,50 4 3 3,25 4 4 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 27 26 20,50 168,013 5138

75 616 BEYZANUR ERSU 10D 10 4 9,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 1 1,75 1 0 1,00 5 10 2,50 2 3 1,25 26 25 19,75 167,983 5139

76 622 SULTAN KAÇMAZ 10E 17 9 14,75 2 7 0,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 11 1,25 2 8 0,00 1 8 -1,00 0 3 -0,75 29 58 14,50 165,608 5205

77 20013 HAYAL YAVUZ 10R 11 10 8,50 8 2 7,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 6 12 3,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 1 7 -0,75 30 49 17,75 164,635 5230

78 561 NESRİN KESKİN 10C 14 16 10,00 6 4 5,00 2 8 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 7 1,25 0 3 -0,75 3 6 1,50 31 51 18,25 163,325 5265

79 31 RIDVAN KESKİN 10C 11 14 7,50 4 6 2,50 5 3 4,25 1 3 0,25 3 0 3,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 4 4 3,00 31 42 20,50 162,005 5302

80 572 BÜŞRA KIZMAZ 10C 11 12 8,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 9 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 27 38 17,50 161,773 5313

81 557 FURKAN KIZAR 10C 14 13 10,75 7 3 6,25 5 4 4,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 2 5 0,75 30 38 20,50 161,603 5319

82 303 BAHAR YAVUZ 10A 11 9 8,75 5 2 4,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 25 21 19,75 159,898 5365

83 327 REY AN ÇELİK 10B 11 6 9,50 2 5 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 5 0,75 25 28 18,00 159,493 5379

84 352 MEHMET SOYUTEMİZ 10C 5 3 4,25 6 4 5,00 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 11 0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 30 27 23,25 159,375 5383

85 569 ÜMİT ERDEM 10C 11 11 8,25 6 3 5,25 4 4 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 30 37 20,75 159,178 5387

86 252 EKREM DİLBER 10E 10 8 8,00 5 5 3,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 26 36 17,00 158,725 5405

87 71 SIDDIK ALTUN 10B 12 12 9,00 5 3 4,25 3 5 1,75 1 3 0,25 2 0 2,00 2 5 0,75 1 7 -0,75 26 35 17,25 157,955 5428
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

KATILIMLAR

88 636 BETÜL YALÇIN 10E 9 15 5,25 7 2 6,50 3 7 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 1 3 0,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 32 40 22,00 157,868 5432

89 0 SEMANUR KESKİN 10F 11 18 6,50 5 3 4,25 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 18 0,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 33 54 19,50 156,588 5459

90 580 SEYRAN KAYA 10C 11 19 6,25 5 5 3,75 2 8 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 4 2,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 4 6 2,50 32 57 17,75 156,423 5463

91 593 BÜNYAMİN ULUHATUN 10D 11 15 7,25 4 6 2,50 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 3 4 2,00 2 4 1,00 5 4 4,00 32 48 20,00 155,855 5482

92 272 ÜZLİFET KESKİN 10F 8 8 6,00 6 3 5,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 26 27 19,25 155,693 5489

93 548 RÜMEYSA DEMİRTAŞ 10B 14 14 10,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 8 -2,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 1 6 -0,50 30 49 17,75 153,993 5522

94 543 AŞMİN ÖNER 10B 12 12 9,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 13 -2,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 31 46 19,50 153,910 5526

95 210 BARANCAN 10F 12 18 7,50 8 2 7,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 38 17,50 152,838 5555

96 251 MUSTAFA ŞAHİN 10A 9 7 7,25 5 1 4,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 21 16 17,00 150,575 5609

97 312 İLHAM SÖĞÜT 10A 11 3 10,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 13 14,75 149,365 5645

98 631 NAİME SİNCAR 10E 14 9 11,75 4 5 2,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 16 -3,00 2 5 0,75 3 3 2,25 0 7 -1,75 30 57 15,75 149,220 5651

99 602 ELİF  KARDAŞ 10D 8 13 4,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 25 38 15,50 148,503 5679

100 533 YUSUF EKİN 10B 9 13 5,75 4 5 2,75 4 5 2,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 27 15,25 147,575 5703

101 0 HATİCE DURSUN 10D 7 10 4,50 2 4 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 22 28 15,00 146,868 5719

102 609 ŞEHMUS ORAK 10B 10 18 5,50 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 5 1,75 26 41 15,75 144,905 5754

103 574 HAMZA OLGUN 10A 11 8 9,00 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 9 -2,25 2 6 0,50 23 45 11,75 144,303 5761

104 571 ZEYNEP TEKİN **C 10 14 6,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 4 4 3,00 24 42 13,50 141,923 5804

105 645 ENES OKAY 10E 8 18 3,50 5 5 3,75 4 5 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 25 39 15,25 140,940 5836

106 248 MERVE T EKİN 10A 10 7 8,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 20 37 10,75 140,420 5848

107 633 ELİF NUR YILDIZ 10D 8 16 4,00 6 1 5,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 23 32 15,00 139,178 5872

108 341 ALİYE YILDIRIM 10B 8 9 5,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 9 1,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 22 48 10,00 138,745 5879

109 284 BEYZA TORLAK 10A 11 15 7,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 19 34 10,50 137,863 5899

110 634 SEMANUR ALTUN 10E 8 13 4,75 2 5 0,75 3 5 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 5 1,75 23 39 13,25 134,685 5971

111 581 HEDİYE TEKİN 10C 8 16 4,00 3 6 1,50 2 6 0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 5 0,75 2 6 0,50 1 8 -1,00 3 7 1,25 25 59 10,25 132,340 6023

112 596 İBRAHİM İLGEN 10B 7 17 2,75 2 3 1,25 3 4 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 7 2,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 8 -2,00 21 49 8,75 131,353 6043

113 0 MESUT ÖZİL 10B 8 11 5,25 6 4 5,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 19 34 10,50 130,880 6056

114 183 DELİL GÜLMEZ 10C 10 15 6,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 8 -1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 18 35 9,25 130,760 6057

115 134 MUHSİN BAŞARAN 10E 12 18 7,50 4 5 2,75 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 19 52 6,00 129,035 6084

116 563 ÖMER GÜLEN 10C 10 16 6,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 6 1,50 26 65 9,75 129,013 6085
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

KATILIMLAR

117 629 YUSUF YILMAZ 10E 5 10 2,50 4 6 2,50 2 6 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 4 2,00 22 42 11,50 128,688 6091

118 647 ZEYNEP TOKTAŞ 10E 14 14 10,50 4 4 3,00 2 7 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 27 -4,75 1 8 -1,00 0 8 -2,00 2 8 0,00 29 82 8,50 126,868 6122

119 575 ABDÜSSELAM YILDIZHAN 10C 6 9 3,75 2 3 1,25 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 16 25 9,75 126,465 6125

120 583 ERCAN DOĞAN 10C 4 14 0,50 5 4 4,00 4 6 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 6 0,50 2 1 1,75 2 6 0,50 22 43 11,25 126,228 6131

121 207 KADİR KAVAK 10C 8 18 3,50 2 8 0,00 3 6 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 6 13 2,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 1 8 -1,00 22 73 3,75 124,125 6171

122 541 BEHİCE ARAS 10B 8 21 2,75 3 6 1,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 8 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 22 59 7,25 123,865 6179

123 0 ZEYNEP DEMİR 10B 5 15 1,25 2 8 0,00 4 6 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 4 11 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 21 50 8,50 123,825 6181

124 491 SERAP GÜNEŞ 10B 6 10 3,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 10 -1,50 2 6 0,50 2 3 1,25 4 5 2,75 23 56 9,00 121,415 6206

125 356 NEZİR KÜNKÜL 10D 4 16 0,00 3 6 1,50 0 6 -1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 5 12 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 19 55 5,25 116,925 6259

126 646 BERFİN IŞIK 10E 7 23 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 6 0,50 21 54 7,50 115,895 6273

127 520 VEYSİ IŞI K 10B 8 16 4,00 4 4 3,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 1 2 0,50 15 48 3,00 115,180 6284

128 0 DENİZ SOLMA 10D 6 16 2,00 2 8 0,00 2 6 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 5 17 0,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 1 8 -1,00 22 73 3,75 114,480 6292

129 600 YUSUF TURGUTT 10B 2 17 -2,25 6 3 5,25 3 4 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 9 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 21 46 9,50 114,290 6295

130 624 ŞEHMUZ TUNÇER 10A 3 6 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 9 27 2,25 112,498 6313

131 620 SAMET BUDAK 10D 2 13 -1,25 4 2 3,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 5 1,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 13 42 2,50 107,825 6353

132 615 NUHAT EKİNCİ 10D 8 19 3,25 4 6 2,50 0 10 -2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 17 -3,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 1 -0,25 21 73 2,75 103,130 6384

133 537 ZEKİ SOLMAZ 10B 1 11 -1,75 1 8 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 6 0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 11 41 0,75 99,243 6396

134 653 SERHAT KARDAŞ 10E 5 17 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 19 -3,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 16 63 0,25 91,160 6413

135 456 YUSUF  DURSUN 10C 8 9 5,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 12 -1,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 1 3 0,25 14 46 2,50

136 628 RAMAZAN KESKİN 10D 2 11 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 8 22 2,50

137 584 İSMAİLTUNC 10C 4 8 2,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 8 31 0,25

138 0 0 0 0,00

139 0 ÇÇ Ç    D 0 0 0,00

140 0 0 0 0,00

141 233 İCR  AH İ N KO*UT 10C 4 18 -0,50 1 9 -1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 5 1,75 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 12 48 0,00

142 0 0 0 0,00

143 444 FATİH KORKUT 10C 8 11 5,25 2 5 0,75 0 8 -2,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 16 -1,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 7 -1,75 14 64 -2,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
**C 10 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10R

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
**C 10 10A 10B 10C 10D 10E



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 0 0 0,00

2 0 ÇÇ Ç    D 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00

4 0 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



**C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: **C

KATILIMLAR

1 571 ZEYNEP TEKİN **C 10 14 6,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 4 4 3,00 24 42 13,50 141,923 5804

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 626 HAVİN AŞLAN 10 13 16 9,00 2 8 0,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 6 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 6 2,50 37 46 25,50 173,653 4963

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 521 KARDAŞ HANİFE 10A 18 9 15,75 6 4 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 5 5 3,75 42 28 35,00 215,798 3585

2 300 METHİYE ÖNER 10A 22 3 21,25 4 4 3,00 6 2 5,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 38 15 34,25 215,215 3605

3 308 HİLAL MUTLU 10A 19 6 17,50 2 3 1,25 6 3 5,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 10 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 41 34 32,50 212,958 3668

4 249 MERVE ULUÇ 10A 14 7 12,25 6 4 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 7 8 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 39 28 32,00 207,865 3832

5 121 NURŞİN AYDIN 10A 20 8 18,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 35 27 28,25 205,278 3924

6 603 BARAN KESKİN 10A 17 8 15,00 2 3 1,25 6 2 5,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 37 34 28,50 196,475 4216

7 463 BÜŞRA O *K 10A 19 8 17,00 3 6 1,50 5 3 4,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 34 31 26,25 192,673 4350

8 433 HÜLYA SNĞR 10A 19 7 17,25 3 7 1,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 33 29 25,75 190,580 4412

9 260 MİHR BAN GÖK 10A 17 11 14,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 6 0,50 33 29 25,75 190,483 4414

10 292 M EMİN ŞİMŞEK 10A 17 11 14,25 6 4 5,00 5 4 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 5 5 3,75 38 37 28,75 186,703 4538

11 539 MEHMET ENSAR ÇOBAN 10A 14 10 11,50 4 4 3,00 6 2 5,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 4 2,00 0 5 -1,25 33 28 26,00 185,563 4577

12 290 BEHİYE GULSEREN 10A 19 8 17,00 3 7 1,25 4 5 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 31 30 23,50 184,715 4610

13 246 ZEKİYE ULUÇ 10A 16 9 13,75 3 7 1,25 4 4 3,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 33 28 26,00 184,260 4620

14 268 KAVAKL 10A 12 8 10,00 5 3 4,25 6 3 5,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 5 2,75 34 28 27,00 180,995 4734

15 256 CUMALİ ASLAN 10A 12 3 11,25 4 4 3,00 4 5 2,75 2 2 1,50 4 4 3,00 3 2 2,50 4 2 3,50 33 22 27,50 180,528 4747

16 301 MNESİM YAVUZ 10A 14 7 12,25 8 2 7,50 2 5 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 33 30 25,50 175,988 4897

17 277 ELİF AYDIN 10A 11 5 9,75 6 2 5,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 27 15 23,25 175,485 4913

18 274 ZERRİN DEMİRTAŞ 10A 18 8 16,00 3 7 1,25 4 5 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 28 33 19,75 175,143 4925

19 263 MİZGİN TAMKAN 10A 14 10 11,50 5 3 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 32 37 22,75 173,218 4972

20 295 10A 13 3 12,25 5 3 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 23 10 20,50 172,028 5014

21 303 BAHAR YAVUZ 10A 11 9 8,75 5 2 4,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 25 21 19,75 159,898 5365

22 251 MUSTAFA ŞAHİN 10A 9 7 7,25 5 1 4,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 21 16 17,00 150,575 5609

23 312 İLHAM SÖĞÜT 10A 11 3 10,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 13 14,75 149,365 5645

24 574 HAMZA OLGUN 10A 11 8 9,00 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 9 -2,25 2 6 0,50 23 45 11,75 144,303 5761

25 248 MERVE T EKİN 10A 10 7 8,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 20 37 10,75 140,420 5848

26 284 BEYZA TORLAK 10A 11 15 7,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 19 34 10,50 137,863 5899

27 624 ŞEHMUZ TUNÇER 10A 3 6 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 9 27 2,25 112,498 6313



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10A

KATILIMLAR
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 47 YUSUF ASLAN 10B 13 6 11,50 8 2 7,50 5 3 4,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 8 3,00 2 5 0,75 3 1 2,75 3 5 1,75 46 32 38,00 212,898 3671

2 638 SULTAN ORHAN 10B 17 8 15,00 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 6 4,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 39 29 31,75 211,578 3712

3 530 ZEHRA ASLAN 10B 15 13 11,75 6 3 5,25 5 3 4,25 1 4 0,00 5 0 5,00 7 9 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 5 2,75 44 40 34,00 210,340 3756

4 325 İREM NURAL 10B 12 6 10,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 29 21 23,75 185,865 4571

5 327 REY AN ÇELİK 10B 11 6 9,50 2 5 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 5 0,75 25 28 18,00 159,493 5379

6 71 SIDDIK ALTUN 10B 12 12 9,00 5 3 4,25 3 5 1,75 1 3 0,25 2 0 2,00 2 5 0,75 1 7 -0,75 26 35 17,25 157,955 5428

7 548 RÜMEYSA DEMİRTAŞ 10B 14 14 10,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 8 -2,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 1 6 -0,50 30 49 17,75 153,993 5522

8 543 AŞMİN ÖNER 10B 12 12 9,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 13 -2,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 31 46 19,50 153,910 5526

9 533 YUSUF EKİN 10B 9 13 5,75 4 5 2,75 4 5 2,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 27 15,25 147,575 5703

10 609 ŞEHMUS ORAK 10B 10 18 5,50 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 5 1,75 26 41 15,75 144,905 5754

11 341 ALİYE YILDIRIM 10B 8 9 5,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 9 1,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 22 48 10,00 138,745 5879

12 596 İBRAHİM İLGEN 10B 7 17 2,75 2 3 1,25 3 4 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 7 2,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 8 -2,00 21 49 8,75 131,353 6043

13 0 MESUT ÖZİL 10B 8 11 5,25 6 4 5,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 19 34 10,50 130,880 6056

14 541 BEHİCE ARAS 10B 8 21 2,75 3 6 1,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 8 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 22 59 7,25 123,865 6179

15 0 ZEYNEP DEMİR 10B 5 15 1,25 2 8 0,00 4 6 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 4 11 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 21 50 8,50 123,825 6181

16 491 SERAP GÜNEŞ 10B 6 10 3,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 10 -1,50 2 6 0,50 2 3 1,25 4 5 2,75 23 56 9,00 121,415 6206

17 520 VEYSİ IŞI K 10B 8 16 4,00 4 4 3,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 1 2 0,50 15 48 3,00 115,180 6284

18 600 YUSUF TURGUTT 10B 2 17 -2,25 6 3 5,25 3 4 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 9 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 21 46 9,50 114,290 6295

19 537 ZEKİ SOLMAZ 10B 1 11 -1,75 1 8 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 6 0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 11 41 0,75 99,243 6396
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 901 HAMZA AYDIN 10C 20 10 17,50 8 2 7,50 4 6 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 19 11 16,25 4 5 2,75 6 4 5,00 2 8 0,00 71 48 59,00 308,075 1062

2 562 HEDİYE ULUTAŞ 10C 16 9 13,75 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 10 9 7,75 6 3 5,25 5 3 4,25 4 6 2,50 59 42 48,50 252,470 2407

3 560 ZEYNEP ÇAKIR 10C 18 10 15,50 7 2 6,50 6 1 5,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 6 2,50 2 5 0,75 2 2 1,50 3 4 2,00 49 32 41,00 226,343 3253

4 570 ŞEYMA KESEN 10C 16 11 13,25 6 2 5,50 4 6 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 7 14 3,50 7 2 6,50 6 1 5,75 4 6 2,50 52 49 39,75 219,905 3465

5 549 FARİS KESKİN 10C 12 14 8,50 5 5 3,75 4 4 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 9 7 7,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 39 38 29,50 201,493 4056

6 564 NEFİSE  KAPLAN 10C 13 11 10,25 4 4 3,00 3 5 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 6 1,50 35 31 27,25 192,353 4353

7 568 NEŞENUR ÇETİN 10C 15 11 12,25 6 3 5,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 37 36 28,00 189,048 4460

8 285 TUBA TARİ 10C 12 11 9,25 6 2 5,50 3 4 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 3 6 1,50 4 5 2,75 39 41 28,75 187,428 4507

9 573 MERVAN ORHAN 10C 11 14 7,50 4 6 2,50 4 4 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 3 4,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 33 33 24,75 180,493 4752

10 582 HİCRET USLU 10C 15 12 12,00 3 5 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 28 28 21,00 173,350 4969

11 561 NESRİN KESKİN 10C 14 16 10,00 6 4 5,00 2 8 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 7 1,25 0 3 -0,75 3 6 1,50 31 51 18,25 163,325 5265

12 31 RIDVAN KESKİN 10C 11 14 7,50 4 6 2,50 5 3 4,25 1 3 0,25 3 0 3,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 4 4 3,00 31 42 20,50 162,005 5302

13 572 BÜŞRA KIZMAZ 10C 11 12 8,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 9 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 27 38 17,50 161,773 5313

14 557 FURKAN KIZAR 10C 14 13 10,75 7 3 6,25 5 4 4,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 2 5 0,75 30 38 20,50 161,603 5319

15 352 MEHMET SOYUTEMİZ 10C 5 3 4,25 6 4 5,00 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 11 0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 30 27 23,25 159,375 5383

16 569 ÜMİT ERDEM 10C 11 11 8,25 6 3 5,25 4 4 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 30 37 20,75 159,178 5387

17 580 SEYRAN KAYA 10C 11 19 6,25 5 5 3,75 2 8 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 4 2,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 4 6 2,50 32 57 17,75 156,423 5463

18 581 HEDİYE TEKİN 10C 8 16 4,00 3 6 1,50 2 6 0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 5 0,75 2 6 0,50 1 8 -1,00 3 7 1,25 25 59 10,25 132,340 6023

19 183 DELİL GÜLMEZ 10C 10 15 6,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 8 -1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 18 35 9,25 130,760 6057

20 563 ÖMER GÜLEN 10C 10 16 6,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 6 1,50 26 65 9,75 129,013 6085

21 575 ABDÜSSELAM YILDIZHAN 10C 6 9 3,75 2 3 1,25 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 16 25 9,75 126,465 6125

22 583 ERCAN DOĞAN 10C 4 14 0,50 5 4 4,00 4 6 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 6 0,50 2 1 1,75 2 6 0,50 22 43 11,25 126,228 6131

23 207 KADİR KAVAK 10C 8 18 3,50 2 8 0,00 3 6 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 6 13 2,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 1 8 -1,00 22 73 3,75 124,125 6171

24 456 YUSUF  DURSUN 10C 8 9 5,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 12 -1,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 1 3 0,25 14 46 2,50

25 584 İSMAİLTUNC 10C 4 8 2,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 8 31 0,25

26 233 İCR  AH İ N KO*UT 10C 4 18 -0,50 1 9 -1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 5 1,75 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 12 48 0,00

27 444 FATİH KORKUT 10C 8 11 5,25 2 5 0,75 0 8 -2,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 16 -1,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 7 -1,75 14 64 -2,00



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10C

KATILIMLAR
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 627 SEMANUR METE 10D 12 8 10,00 5 5 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 5 8,75 2 5 0,75 4 3 3,25 5 4 4,00 48 40 38,00 225,888 3268

2 613 KADRİY  AVCI 10D 8 5 6,75 8 2 7,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 8 3 7,25 2 7 0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 35 24 29,00 196,468 4218

3 614 EZEL ÖZSUNAR 10D 15 11 12,25 5 5 3,75 6 3 5,25 1 4 0,00 1 4 0,00 5 2 4,50 2 6 0,50 35 35 26,25 194,543 4279

4 606 EDANUR ÖNER 10D 13 11 10,25 5 5 3,75 7 2 6,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 1 4,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 36 34 27,50 193,943 4303

5 363 EMİRHAN KIRŞAN 10D 9 3 8,25 8 2 7,50 8 4 7,00 2 5 0,75 3 0 3,00 2 8 0,00 32 22 26,50 193,405 4325

6 192 ENES ÖZEL 10D 17 12 14,00 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 36 33 27,75 188,465 4477

7 605 BURAK BAĞCI 10D 16 10 13,50 7 3 6,25 4 6 2,50 0 4 -1,00 4 10 1,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 34 46 22,50 180,578 4746

8 616 BEYZANUR ERSU 10D 10 4 9,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 1 1,75 1 0 1,00 5 10 2,50 2 3 1,25 26 25 19,75 167,983 5139

9 593 BÜNYAMİN ULUHATUN 10D 11 15 7,25 4 6 2,50 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 3 4 2,00 2 4 1,00 5 4 4,00 32 48 20,00 155,855 5482

10 602 ELİF  KARDAŞ 10D 8 13 4,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 25 38 15,50 148,503 5679

11 0 HATİCE DURSUN 10D 7 10 4,50 2 4 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 22 28 15,00 146,868 5719

12 633 ELİF NUR YILDIZ 10D 8 16 4,00 6 1 5,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 23 32 15,00 139,178 5872

13 356 NEZİR KÜNKÜL 10D 4 16 0,00 3 6 1,50 0 6 -1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 5 12 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 19 55 5,25 116,925 6259

14 0 DENİZ SOLMA 10D 6 16 2,00 2 8 0,00 2 6 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 5 17 0,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 1 8 -1,00 22 73 3,75 114,480 6292

15 620 SAMET BUDAK 10D 2 13 -1,25 4 2 3,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 5 1,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 13 42 2,50 107,825 6353

16 615 NUHAT EKİNCİ 10D 8 19 3,25 4 6 2,50 0 10 -2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 17 -3,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 1 -0,25 21 73 2,75 103,130 6384

17 628 RAMAZAN KESKİN 10D 2 11 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 8 22 2,50
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 810 ANIL ASLAN 10E 17 11 14,25 7 3 6,25 4 4 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 6 7,50 2 6 0,50 7 2 6,50 4 5 2,75 59 37 49,75 255,885 2291

2 648 NARİN ÖZIŞIK 10E 18 6 16,50 7 3 6,25 5 4 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 9 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 4 2,00 47 32 39,00 222,203 3400

3 637 LATİFE TEKİN 10E 14 6 12,50 8 2 7,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 4 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 41 19 36,25 217,668 3532

4 651 ŞEHMUS ASLAN 10E 14 14 10,50 4 5 2,75 3 5 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 11 10 8,50 2 6 0,50 4 4 3,00 2 4 1,00 46 52 33,00 216,165 3573

5 630 SULTAN GÜNEŞ 10E 14 6 12,50 7 3 6,25 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 1 1 0,75 4 4 3,00 42 27 35,25 207,923 3830

6 811 ASYE MUTLU 10E 11 9 8,75 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 4 5,00 2 6 0,50 3 3 2,25 4 3 3,25 43 31 35,25 206,958 3864

7 812 BUŞRA DURSUN 10E 14 12 11,00 7 3 6,25 7 3 6,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 3 2,25 40 26 33,50 202,613 4018

8 643 MEDYA TEMİZ 10E 15 13 11,75 3 7 1,25 6 3 5,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 3 2,25 3 6 1,50 1 2 0,50 3 7 1,25 41 44 30,00 194,508 4283

9 635 ESRA ALTUN 10E 9 7 7,25 6 2 5,50 4 3 3,25 2 2 1,50 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 35 24 29,00 190,563 4413

10 544 MERYEM AYDEMİR 10E 9 7 7,25 6 3 5,25 3 4 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 33 26 26,50 182,903 4669

11 809 FİRDEVS GÜNE Ş 10E 15 13 11,75 2 8 0,00 5 4 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 6 0,50 2 6 0,50 1 2 0,50 3 7 1,25 37 49 24,75 178,405 4816

12 623 ZİLAN DOĞ N 10E 13 6 11,50 4 3 3,25 4 4 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 27 26 20,50 168,013 5138

13 622 SULTAN KAÇMAZ 10E 17 9 14,75 2 7 0,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 11 1,25 2 8 0,00 1 8 -1,00 0 3 -0,75 29 58 14,50 165,608 5205

14 252 EKREM DİLBER 10E 10 8 8,00 5 5 3,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 26 36 17,00 158,725 5405

15 636 BETÜL YALÇIN 10E 9 15 5,25 7 2 6,50 3 7 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 1 3 0,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 32 40 22,00 157,868 5432

16 631 NAİME SİNCAR 10E 14 9 11,75 4 5 2,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 16 -3,00 2 5 0,75 3 3 2,25 0 7 -1,75 30 57 15,75 149,220 5651

17 645 ENES OKAY 10E 8 18 3,50 5 5 3,75 4 5 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 25 39 15,25 140,940 5836

18 634 SEMANUR ALTUN 10E 8 13 4,75 2 5 0,75 3 5 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 5 1,75 23 39 13,25 134,685 5971

19 134 MUHSİN BAŞARAN 10E 12 18 7,50 4 5 2,75 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 19 52 6,00 129,035 6084

20 629 YUSUF YILMAZ 10E 5 10 2,50 4 6 2,50 2 6 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 4 2,00 22 42 11,50 128,688 6091

21 647 ZEYNEP TOKTAŞ 10E 14 14 10,50 4 4 3,00 2 7 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 27 -4,75 1 8 -1,00 0 8 -2,00 2 8 0,00 29 82 8,50 126,868 6122

22 646 BERFİN IŞIK 10E 7 23 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 6 0,50 21 54 7,50 115,895 6273

23 653 SERHAT KARDAŞ 10E 5 17 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 19 -3,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 16 63 0,25 91,160 6413



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 531 EMİNE HALİT 10F 20 3 19,25 5 5 3,75 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,50 13 5 11,75 1 7 -0,75 3 4 2,00 4 6 2,50 59 36 50,00 280,193 1655

2 547 NALİN SAYRAV 10F 14 9 11,75 3 5 1,75 7 0 7,00 2 0 2,00 4 0 4,00 15 6 13,50 5 2 4,50 5 1 4,75 4 3 3,25 59 26 52,50 273,413 1811

3 670 MAKBULE SULTAN BİÇEN 10F 16 7 14,25 6 3 5,25 6 3 5,25 2 3 1,25 3 2 2,50 15 5 13,75 2 5 0,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 55 31 47,25 269,500 1915

4 559 SÜLEYMAN 10F 18 8 16,00 8 1 7,75 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 1 1,75 4 4 3,00 6 3 5,25 54 28 47,00 236,958 2919

5 293 MERYEM IRMAK 10F 20 6 18,50 5 5 3,75 7 1 6,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 7 3,25 0 2 -0,50 2 7 0,25 2 6 0,50 49 36 40,00 233,340 3029

6 588 BERFİN EKİNCİ 10F 13 5 11,75 4 2 3,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 10 6 8,50 1 3 0,25 5 2 4,50 4 6 2,50 44 31 36,25 225,185 3302

7 340 HALİME ORHAN 10F 16 8 14,00 6 2 5,50 4 2 3,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 5 4,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 5 0,75 43 28 36,00 219,230 3481

8 555 ZİLAN TORLAK 10F 13 12 10,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 14 7 12,25 2 6 0,50 5 3 4,25 1 5 -0,25 39 39 29,25 217,943 3519

9 579 ÖZLEM SOLMAZ 10F 15 7 13,25 6 3 5,25 4 4 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 6 3,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 7 -0,75 42 38 32,50 207,240 3858

10 275 MELEK KAYA 10F 12 16 8,00 4 6 2,50 5 3 4,25 2 2 1,50 2 3 1,25 9 7 7,25 2 6 0,50 4 4 3,00 3 5 1,75 43 52 30,00 200,815 4069

11 245 İSMAİL AYSAN 10F 15 11 12,25 5 5 3,75 5 4 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 3 3,25 36 28 29,00 197,738 4173

12 558 HÜSEYİN SEYİTOLU 10F 13 12 10,00 6 4 5,00 3 4 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 6 5 4,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 38 37 28,75 195,958 4243

13 343 ELİF ŞEN 10F 17 10 14,50 6 4 5,00 3 5 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 8 2,00 0 7 -1,75 0 6 -1,50 36 44 25,00 190,013 4435

14 618 AYŞE İLİK 10F 12 6 10,50 5 3 4,25 4 2 3,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 6 6 4,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 4 3,00 32 30 24,50 186,653 4541

15 612 ELİF KAYA 10F 9 10 6,50 6 4 5,00 5 2 4,50 2 2 1,50 4 0 4,00 6 8 4,00 3 6 1,50 1 3 0,25 3 5 1,75 39 40 29,00 186,510 4547

16 550 ENES TAN 10F 14 13 10,75 9 1 8,75 3 7 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 12 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 41 45 29,75 185,495 4581

17 532 MİNA 10F 16 7 14,25 7 3 6,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 29 21 23,75 181,240 4721

18 497 HALİL DALDAL 10F 11 15 7,25 5 5 3,75 3 6 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 5 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 34 42 23,50 175,808 4903

19 577 UĞUR ŞAHİN 10F 11 16 7,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 7 7 5,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 31 41 20,75 173,455 4966

20 621 ZEYNEP ŞEN 10F 11 5 9,75 5 2 4,50 4 3 3,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 26 19 21,25 168,743 5113

21 0 SEMANUR KESKİN 10F 11 18 6,50 5 3 4,25 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 18 0,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 33 54 19,50 156,588 5459

22 272 ÜZLİFET KESKİN 10F 8 8 6,00 6 3 5,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 26 27 19,25 155,693 5489

23 210 BARANCAN 10F 12 18 7,50 8 2 7,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 38 17,50 152,838 5555



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10F

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10R SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,03 8,93 13,79 5,22 3,48 4,34 4,38 3,34 3,55 2,17 2,10 1,64 3,02 1,05 2,75 9,00 6,85 7,29 2,08 3,85 1,12 2,95 2,55 2,32 3,28 3,85 2,32 48,13 36,00 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,82 10,80 9,12 4,49 4,09 3,47 3,15 3,96 2,16 1,67 2,39 1,07 2,60 1,28 2,28 3,72 6,21 2,17 1,01 3,25 0,20 1,28 2,26 0,71 1,98 4,07 0,96 31,72 38,31 22,14 174,070

SINIF: 10R

KATILIMLAR

1 20013 HAYAL YAVUZ 10R 11 10 8,50 8 2 7,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 6 12 3,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 1 7 -0,75 30 49 17,75 164,635 5230

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

KATILIMLAR

1 901 HAMZA AYDIN 10C 20 10 17,50 20 10 17,50 19 11 16,25 12 17 7,75 71 48 59,00 308,075 1 1 1 1 1062

2 531 EMİNE HALİT 10F 20 3 19,25 18 11 15,25 13 5 11,75 8 17 3,75 59 36 50,00 280,193 1 2 2 2 1655

3 547 NALİN SAYRAV 10F 14 9 11,75 16 5 14,75 15 6 13,50 14 6 12,50 59 26 52,50 273,413 2 3 3 3 1811

4 670 MAKBULE SULTAN BİÇEN10F 16 7 14,25 17 11 14,25 15 5 13,75 7 8 5,00 55 31 47,25 269,500 3 4 4 4 1915

5 810 ANIL ASLAN 10E 17 11 14,25 20 7 18,25 9 6 7,50 13 13 9,75 59 37 49,75 255,885 1 5 5 5 2291

6 562 HEDİYE ULUTAŞ 10C 16 9 13,75 18 12 15,00 10 9 7,75 15 12 12,00 59 42 48,50 252,470 2 6 6 6 2407

7 559 SÜLEYMAN 10F 18 8 16,00 21 7 19,25 3 5 1,75 12 8 10,00 54 28 47,00 236,958 4 7 7 7 2919

8 293 MERYEM IRMAK 10F 20 6 18,50 20 8 18,00 5 7 3,25 4 15 0,25 49 36 40,00 233,340 5 8 8 8 3029

9 560 ZEYNEP ÇAKIR 10C 18 10 15,50 20 5 18,75 4 6 2,50 7 11 4,25 49 32 41,00 226,343 3 9 9 9 3253

10 627 SEMANUR METE 10D 12 8 10,00 15 15 11,25 10 5 8,75 11 12 8,00 48 40 38,00 225,888 1 10 10 10 3268

11 588 BERFİN EKİNCİ 10F 13 5 11,75 11 9 8,75 10 6 8,50 10 11 7,25 44 31 36,25 225,185 6 11 11 11 3302

12 648 NARİN ÖZIŞIK 10E 18 6 16,50 20 9 17,75 4 9 1,75 5 8 3,00 47 32 39,00 222,203 2 12 12 12 3400

13 570 ŞEYMA KESEN 10C 16 11 13,25 12 15 8,25 7 14 3,50 17 9 14,75 52 49 39,75 219,905 4 13 13 13 3465

14 340 HALİME ORHAN 10F 16 8 14,00 16 8 14,00 6 5 4,75 5 7 3,25 43 28 36,00 219,230 7 14 14 14 3481

15 555 ZİLAN TORLAK 10F 13 12 10,00 4 6 2,50 14 7 12,25 8 14 4,50 39 39 29,25 217,943 8 15 15 15 3519

16 637 LATİFE TEKİN 10E 14 6 12,50 18 4 17,00 6 4 5,00 3 5 1,75 41 19 36,25 217,668 3 16 16 16 3532

17 651 ŞEHMUS ASLAN 10E 14 14 10,50 13 14 9,50 11 10 8,50 8 14 4,50 46 52 33,00 216,165 4 17 17 17 3573

18 521 KARDAŞ HANİFE 10A 18 9 15,75 16 9 13,75 3 0 3,00 5 10 2,50 42 28 35,00 215,798 1 18 18 18 3585

19 300 METHİYE ÖNER 10A 22 3 21,25 16 9 13,75 0 3 -0,75 38 15 34,25 215,215 2 19 19 19 3605

20 308 HİLAL MUTLU 10A 19 6 17,50 14 9 11,75 5 10 2,50 3 9 0,75 41 34 32,50 212,958 3 20 20 20 3668

21 47 YUSUF ASLAN 10B 13 6 11,50 20 7 18,25 5 8 3,00 8 11 5,25 46 32 38,00 212,898 1 21 21 21 3671

22 638 SULTAN ORHAN 10B 17 8 15,00 12 10 9,50 6 6 4,50 4 5 2,75 39 29 31,75 211,578 2 22 22 22 3712

23 530 ZEHRA ASLAN 10B 15 13 11,75 17 10 14,50 7 9 4,75 5 8 3,00 44 40 34,00 210,340 3 23 23 23 3756

24 630 SULTAN GÜNEŞ 10E 14 6 12,50 19 10 16,50 4 6 2,50 5 5 3,75 42 27 35,25 207,923 5 24 24 24 3830

25 249 MERVE ULUÇ 10A 14 7 12,25 14 8 12,00 7 8 5,00 4 5 2,75 39 28 32,00 207,865 4 25 25 25 3832

26 579 ÖZLEM SOLMAZ 10F 15 7 13,25 18 8 16,00 5 6 3,50 4 17 -0,25 42 38 32,50 207,240 9 26 26 26 3858

27 811 ASYE MUTLU 10E 11 9 8,75 17 6 15,50 6 4 5,00 9 12 6,00 43 31 35,25 206,958 6 27 27 27 3864

28 121 NURŞİN AYDIN 10A 20 8 18,00 11 8 9,00 3 2 2,50 1 9 -1,25 35 27 28,25 205,278 5 28 28 28 3924

29 812 BUŞRA DURSUN 10E 14 12 11,00 19 11 16,25 3 0 3,00 4 3 3,25 40 26 33,50 202,613 7 29 29 29 4018

30 549 FARİS KESKİN 10C 12 14 8,50 15 11 12,25 9 7 7,25 3 6 1,50 39 38 29,50 201,493 5 30 30 30 4056

31 275 MELEK KAYA 10F 12 16 8,00 13 14 9,50 9 7 7,25 9 15 5,25 43 52 30,00 200,815 10 31 31 31 4069

32 245 İSMAİL AYSAN 10F 15 11 12,25 13 13 9,75 4 1 3,75 4 3 3,25 36 28 29,00 197,738 11 32 32 32 4173

33 603 BARAN KESKİN 10A 17 8 15,00 14 8 12,00 3 6 1,50 3 12 0,00 37 34 28,50 196,475 6 33 33 33 4216

34 613 KADRİY  AVCI 10D 8 5 6,75 13 5 11,75 8 3 7,25 6 11 3,25 35 24 29,00 196,468 2 34 34 34 4218

35 558 HÜSEYİN SEYİTOLU 10F 13 12 10,00 16 10 13,50 6 5 4,75 3 10 0,50 38 37 28,75 195,958 12 35 35 35 4243

36 614 EZEL ÖZSUNAR 10D 15 11 12,25 13 16 9,00 5 2 4,50 2 6 0,50 35 35 26,25 194,543 3 36 36 36 4279

37 643 MEDYA TEMİZ 10E 15 13 11,75 16 13 12,75 3 3 2,25 7 15 3,25 41 44 30,00 194,508 8 37 37 37 4283

38 606 EDANUR ÖNER 10D 13 11 10,25 16 13 12,75 5 1 4,75 2 9 -0,25 36 34 27,50 193,943 4 38 38 38 4303

39 363 EMİRHAN KIRŞAN 10D 9 3 8,25 8 2 7,50 8 4 7,00 7 13 3,75 32 22 26,50 193,405 5 39 39 39 4325

40 463 BÜŞRA O *K 10A 19 8 17,00 11 14 7,50 1 2 0,50 3 7 1,25 34 31 26,25 192,673 7 40 40 40 4350

41 564 NEFİSE  KAPLAN 10C 13 11 10,25 14 12 11,00 5 2 4,50 3 6 1,50 35 31 27,25 192,353 6 41 41 41 4353

42 433 HÜLYA SNĞR 10A 19 7 17,25 11 17 6,75 3 5 1,75 33 29 25,75 190,580 8 42 42 42 4412

43 635 ESRA ALTUN 10E 9 7 7,25 17 7 15,25 6 5 4,75 3 5 1,75 35 24 29,00 190,563 9 43 43 43 4413

44 260 MİHR BAN GÖK 10A 17 11 14,25 12 10 9,50 2 0 2,00 2 8 0,00 33 29 25,75 190,483 9 44 44 44 4414

45 343 ELİF ŞEN 10F 17 10 14,50 15 13 11,75 4 8 2,00 0 13 -3,25 36 44 25,00 190,013 13 45 45 45 4435

46 568 NEŞENUR ÇETİN 10C 15 11 12,25 14 13 10,75 2 2 1,50 6 10 3,50 37 36 28,00 189,048 7 46 46 46 4460

47 192 ENES ÖZEL 10D 17 12 14,00 17 13 13,75 2 8 0,00 36 33 27,75 188,465 6 47 47 47 4477

48 285 TUBA TARİ 10C 12 11 9,25 16 8 14,00 4 6 2,50 7 16 3,00 39 41 28,75 187,428 8 48 48 48 4507
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

KATILIMLAR

49 292 M EMİN ŞİMŞEK 10A 17 11 14,25 15 14 11,50 0 5 -1,25 6 7 4,25 38 37 28,75 186,703 10 49 49 49 4538

50 618 AYŞE İLİK 10F 12 6 10,50 9 11 6,25 6 6 4,50 5 7 3,25 32 30 24,50 186,653 14 50 50 50 4541

51 612 ELİF KAYA 10F 9 10 6,50 17 8 15,00 6 8 4,00 7 14 3,50 39 40 29,00 186,510 15 51 51 51 4547

52 325 İREM NURAL 10B 12 6 10,50 8 9 5,75 5 1 4,75 4 5 2,75 29 21 23,75 185,865 4 52 52 52 4571

53 539 MEHMET ENSAR ÇOBAN10A 14 10 11,50 16 9 13,75 3 4 2,00 0 5 -1,25 33 28 26,00 185,563 11 53 53 53 4577

54 550 ENES TAN 10F 14 13 10,75 19 11 16,25 3 12 0,00 5 9 2,75 41 45 29,75 185,495 16 54 54 54 4581

55 290 BEHİYE GULSEREN 10A 19 8 17,00 10 16 6,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 31 30 23,50 184,715 12 55 55 55 4610

56 246 ZEKİYE ULUÇ 10A 16 9 13,75 12 14 8,50 1 3 0,25 4 2 3,50 33 28 26,00 184,260 13 56 56 56 4620

57 544 MERYEM AYDEMİR 10E 9 7 7,25 15 9 12,75 5 4 4,00 4 6 2,50 33 26 26,50 182,903 10 57 57 57 4669

58 532 MİNA 10F 16 7 14,25 12 9 9,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 29 21 23,75 181,240 17 58 58 58 4721

59 268 KAVAKL 10A 12 8 10,00 16 10 13,50 1 0 1,00 5 10 2,50 34 28 27,00 180,995 14 59 59 59 4734

60 605 BURAK BAĞCI 10D 16 10 13,50 11 13 7,75 4 10 1,50 3 13 -0,25 34 46 22,50 180,578 7 60 60 60 4746

61 256 CUMALİ ASLAN 10A 12 3 11,25 10 11 7,25 11 8 9,00 33 22 27,50 180,528 15 61 61 61 4747

62 573 MERVAN ORHAN 10C 11 14 7,50 14 12 11,00 5 3 4,25 3 4 2,00 33 33 24,75 180,493 9 62 62 62 4752

63 809 FİRDEVS GÜNE Ş 10E 15 13 11,75 14 15 10,25 2 6 0,50 6 15 2,25 37 49 24,75 178,405 11 63 63 63 4816

64 301 MNESİM YAVUZ 10A 14 7 12,25 15 11 12,25 0 5 -1,25 4 7 2,25 33 30 25,50 175,988 16 64 64 64 4897

65 497 HALİL DALDAL 10F 11 15 7,25 14 15 10,25 5 5 3,75 4 7 2,25 34 42 23,50 175,808 18 65 65 65 4903

66 277 ELİF AYDIN 10A 11 5 9,75 11 5 9,75 3 4 2,00 2 1 1,75 27 15 23,25 175,485 17 66 66 66 4913

67 274 ZERRİN DEMİRTAŞ 10A 18 8 16,00 10 16 6,00 0 1 -0,25 0 8 -2,00 28 33 19,75 175,143 18 67 67 67 4925

68 626 HAVİN AŞLAN 10 13 16 9,00 14 15 10,25 2 6 0,50 8 9 5,75 37 46 25,50 173,653 1 68 68 68 4963

69 577 UĞUR ŞAHİN 10F 11 16 7,00 7 9 4,75 7 7 5,25 6 9 3,75 31 41 20,75 173,455 19 69 69 69 4966

70 582 HİCRET USLU 10C 15 12 12,00 9 8 7,00 2 3 1,25 2 5 0,75 28 28 21,00 173,350 10 70 70 70 4969

71 263 MİZGİN TAMKAN 10A 14 10 11,50 13 10 10,50 1 3 0,25 4 14 0,50 32 37 22,75 173,218 19 71 71 71 4972

72 295 10A 13 3 12,25 7 3 6,25 2 4 1,00 1 0 1,00 23 10 20,50 172,028 20 72 72 72 5014

73 621 ZEYNEP ŞEN 10F 11 5 9,75 13 8 11,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 26 19 21,25 168,743 20 73 73 73 5113

74 623 ZİLAN DOĞ N 10E 13 6 11,50 13 11 10,25 1 9 -1,25 27 26 20,50 168,013 12 74 74 74 5138

75 616 BEYZANUR ERSU 10D 10 4 9,00 9 8 7,00 5 10 2,50 2 3 1,25 26 25 19,75 167,983 8 75 75 75 5139

76 622 SULTAN KAÇMAZ 10E 17 9 14,75 5 19 0,25 4 11 1,25 3 19 -1,75 29 58 14,50 165,608 13 76 76 76 5205

77 20013 HAYAL YAVUZ 10R 11 10 8,50 10 9 7,75 6 12 3,00 3 18 -1,50 30 49 17,75 164,635 1 77 77 77 5230

78 561 NESRİN KESKİN 10C 14 16 10,00 11 19 6,25 3 7 1,25 3 9 0,75 31 51 18,25 163,325 11 78 78 78 5265

79 31 RIDVAN KESKİN 10C 11 14 7,50 13 12 10,00 2 4 1,00 5 12 2,00 31 42 20,50 162,005 12 79 79 79 5302

80 572 BÜŞRA KIZMAZ 10C 11 12 8,00 8 11 5,25 5 9 2,75 3 6 1,50 27 38 17,50 161,773 13 80 80 80 5313

81 557 FURKAN KIZAR 10C 14 13 10,75 13 13 9,75 0 6 -1,50 3 6 1,50 30 38 20,50 161,603 14 81 81 81 5319

82 303 BAHAR YAVUZ 10A 11 9 8,75 13 4 12,00 0 1 -0,25 1 7 -0,75 25 21 19,75 159,898 21 82 82 82 5365

83 327 REY AN ÇELİK 10B 11 6 9,50 10 13 6,75 1 2 0,50 3 7 1,25 25 28 18,00 159,493 5 83 83 83 5379

84 352 MEHMET SOYUTEMİZ 10C 5 3 4,25 21 9 18,75 3 11 0,25 1 4 0,00 30 27 23,25 159,375 15 84 84 84 5383

85 569 ÜMİT ERDEM 10C 11 11 8,25 15 12 12,00 1 7 -0,75 3 7 1,25 30 37 20,75 159,178 16 85 85 85 5387

86 252 EKREM DİLBER 10E 10 8 8,00 10 14 6,50 3 4 2,00 3 10 0,50 26 36 17,00 158,725 14 86 86 86 5405

87 71 SIDDIK ALTUN 10B 12 12 9,00 11 11 8,25 2 5 0,75 1 7 -0,75 26 35 17,25 157,955 6 87 87 87 5428

88 636 BETÜL YALÇIN 10E 9 15 5,25 15 13 11,75 1 3 0,25 7 9 4,75 32 40 22,00 157,868 15 88 88 88 5432

89 0 SEMANUR KESKİN 10F 11 18 6,50 15 13 11,75 5 18 0,50 2 5 0,75 33 54 19,50 156,588 21 89 89 89 5459

90 580 SEYRAN KAYA 10C 11 19 6,25 12 18 7,50 3 4 2,00 6 16 2,00 32 57 17,75 156,423 17 90 90 90 5463

91 593 BÜNYAMİN ULUHATUN 10D 11 15 7,25 10 16 6,00 1 5 -0,25 10 12 7,00 32 48 20,00 155,855 9 91 91 91 5482

92 272 ÜZLİFET KESKİN 10F 8 8 6,00 14 10 11,50 2 5 0,75 2 4 1,00 26 27 19,25 155,693 22 92 92 92 5489

93 548 RÜMEYSA DEMİRTAŞ 10B 14 14 10,50 12 12 9,00 0 8 -2,00 4 15 0,25 30 49 17,75 153,993 7 93 93 93 5522

94 543 AŞMİN ÖNER 10B 12 12 9,00 16 14 12,50 1 13 -2,25 2 7 0,25 31 46 19,50 153,910 8 94 94 94 5526

95 210 BARANCAN 10F 12 18 7,50 13 17 8,75 2 3 1,25 27 38 17,50 152,838 23 95 95 95 5555

96 251 MUSTAFA ŞAHİN 10A 9 7 7,25 10 4 9,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 21 16 17,00 150,575 22 96 96 96 5609
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

KATILIMLAR

97 312 İLHAM SÖĞÜT 10A 11 3 10,25 7 3 6,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 18 13 14,75 149,365 23 97 97 97 5645

98 631 NAİME SİNCAR 10E 14 9 11,75 10 17 5,75 1 16 -3,00 5 15 1,25 30 57 15,75 149,220 16 98 98 98 5651

99 602 ELİF  KARDAŞ 10D 8 13 4,75 9 9 6,75 3 4 2,00 5 12 2,00 25 38 15,50 148,503 10 99 99 99 5679

100 533 YUSUF EKİN 10B 9 13 5,75 12 13 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 27 15,25 147,575 9 100 100 100 5703

101 0 HATİCE DURSUN 10D 7 10 4,50 9 11 6,25 3 4 2,00 3 3 2,25 22 28 15,00 146,868 11 101 101 101 5719

102 609 ŞEHMUS ORAK 10B 10 18 5,50 13 17 8,75 3 6 1,50 26 41 15,75 144,905 10 102 102 102 5754

103 574 HAMZA OLGUN 10A 11 8 9,00 9 16 5,00 3 21 -2,25 23 45 11,75 144,303 24 103 103 103 5761

104 571 ZEYNEP TEKİN **C 10 14 6,50 8 15 4,25 1 4 0,00 5 9 2,75 24 42 13,50 141,923 1 104 104 104 5804

105 645 ENES OKAY 10E 8 18 3,50 16 13 12,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 25 39 15,25 140,940 17 105 105 105 5836

106 248 MERVE T EKİN 10A 10 7 8,25 7 13 3,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 20 37 10,75 140,420 25 106 106 106 5848

107 633 ELİF NUR YILDIZ 10D 8 16 4,00 14 7 12,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 23 32 15,00 139,178 12 107 107 107 5872

108 341 ALİYE YILDIRIM 10B 8 9 5,75 7 12 4,00 4 9 1,75 3 18 -1,50 22 48 10,00 138,745 11 108 108 108 5879

109 284 BEYZA TORLAK 10A 11 15 7,25 8 13 4,75 0 6 -1,50 19 34 10,50 137,863 26 109 109 109 5899

110 634 SEMANUR ALTUN 10E 8 13 4,75 9 13 5,75 0 4 -1,00 6 9 3,75 23 39 13,25 134,685 18 110 110 110 5971

111 581 HEDİYE TEKİN 10C 8 16 4,00 9 17 4,75 2 5 0,75 6 21 0,75 25 59 10,25 132,340 18 111 111 111 6023

112 596 İBRAHİM İLGEN 10B 7 17 2,75 8 10 5,50 4 7 2,25 2 15 -1,75 21 49 8,75 131,353 12 112 112 112 6043

113 0 MESUT ÖZİL 10B 8 11 5,25 11 12 8,00 0 4 -1,00 0 7 -1,75 19 34 10,50 130,880 13 113 113 113 6056

114 183 DELİL GÜLMEZ 10C 10 15 6,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 3 14 -0,50 18 35 9,25 130,760 19 114 114 114 6057

115 134 MUHSİN BAŞARAN 10E 12 18 7,50 7 22 1,50 0 12 -3,00 19 52 6,00 129,035 19 115 115 115 6084

116 563 ÖMER GÜLEN 10C 10 16 6,00 6 20 1,00 1 9 -1,25 9 20 4,00 26 65 9,75 129,013 20 116 116 116 6085

117 629 YUSUF YILMAZ 10E 5 10 2,50 11 17 6,75 0 1 -0,25 6 14 2,50 22 42 11,50 128,688 20 117 117 117 6091

118 647 ZEYNEP TOKTAŞ 10E 14 14 10,50 10 17 5,75 2 27 -4,75 3 24 -3,00 29 82 8,50 126,868 21 118 118 118 6122

119 575 ABDÜSSELAM YILDIZHAN10C 6 9 3,75 8 7 6,25 0 3 -0,75 2 6 0,50 16 25 9,75 126,465 21 119 119 119 6125

120 583 ERCAN DOĞAN 10C 4 14 0,50 12 16 8,00 2 6 0,50 4 7 2,25 22 43 11,25 126,228 22 120 120 120 6131

121 207 KADİR KAVAK 10C 8 18 3,50 7 21 1,75 6 13 2,75 1 21 -4,25 22 73 3,75 124,125 23 121 121 121 6171

122 541 BEHİCE ARAS 10B 8 21 2,75 7 21 1,75 3 8 1,00 4 9 1,75 22 59 7,25 123,865 14 122 122 122 6179

123 0 ZEYNEP DEMİR 10B 5 15 1,25 8 22 2,50 4 11 1,25 4 2 3,50 21 50 8,50 123,825 15 123 123 123 6181

124 491 SERAP GÜNEŞ 10B 6 10 3,50 8 22 2,50 1 10 -1,50 8 14 4,50 23 56 9,00 121,415 16 124 124 124 6206

125 356 NEZİR KÜNKÜL 10D 4 16 0,00 6 15 2,25 5 12 2,00 4 12 1,00 19 55 5,25 116,925 13 125 125 125 6259

126 646 BERFİN IŞIK 10E 7 23 1,25 12 18 7,50 0 4 -1,00 2 9 -0,25 21 54 7,50 115,895 22 126 126 126 6273

127 520 VEYSİ IŞI K 10B 8 16 4,00 4 12 1,00 2 8 0,00 1 12 -2,00 15 48 3,00 115,180 17 127 127 127 6284

128 0 DENİZ SOLMA 10D 6 16 2,00 6 19 1,25 5 17 0,75 5 21 -0,25 22 73 3,75 114,480 14 128 128 128 6292

129 600 YUSUF TURGUTT 10B 2 17 -2,25 11 12 8,00 2 9 -0,25 6 8 4,00 21 46 9,50 114,290 18 129 129 129 6295

130 624 ŞEHMUZ TUNÇER 10A 3 6 1,50 2 8 0,00 3 6 1,50 1 7 -0,75 9 27 2,25 112,498 27 130 130 130 6313

131 620 SAMET BUDAK 10D 2 13 -1,25 5 14 1,50 3 5 1,75 3 10 0,50 13 42 2,50 107,825 15 131 131 131 6353

132 615 NUHAT EKİNCİ 10D 8 19 3,25 7 21 1,75 1 17 -3,25 5 16 1,00 21 73 2,75 103,130 16 132 132 132 6384

133 537 ZEKİ SOLMAZ 10B 1 11 -1,75 4 14 0,50 2 6 0,50 4 10 1,50 11 41 0,75 99,243 19 133 133 133 6396

134 653 SERHAT KARDAŞ 10E 5 17 0,75 5 11 2,25 1 19 -3,75 5 16 1,00 16 63 0,25 91,160 23 134 134 134 6413

135 456 YUSUF  DURSUN 10C 8 9 5,75 1 13 -2,25 2 12 -1,00 3 12 0,00 14 46 2,50

136 628 RAMAZAN KESKİN 10D 2 11 -0,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 8 22 2,50

137 584 İSMAİLTUNC 10C 4 8 2,00 2 9 -0,25 0 5 -1,25 2 9 -0,25 8 31 0,25

138 0 0 0 0,00

139 0 ÇÇ Ç    D 0 0 0,00

140 0 0 0 0,00

141 233 İCR  AH İ N KO*UT 10C 4 18 -0,50 3 13 -0,25 3 5 1,75 2 12 -1,00 12 48 0,00

142 0 0 0 0,00

143 444 FATİH KORKUT 10C 8 11 5,25 2 19 -2,75 3 16 -1,00 1 18 -3,50 14 64 -2,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TYT
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 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 0 0 0,00

2 0 ÇÇ Ç    D 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00

4 0 0 0 0,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20
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80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



**C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: **C

KATILIMLAR

1 571 ZEYNEP TEKİN **C 10 14 6,50 8 15 4,25 1 4 0,00 5 9 2,75 24 42 13,50 141,923 1 104 104 104 5804

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



10 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 626 HAVİN AŞLAN 10 13 16 9,00 14 15 10,25 2 6 0,50 8 9 5,75 37 46 25,50 173,653 1 68 68 68 4963

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20
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80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



10A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 521 KARDAŞ HANİFE 10A 18 9 15,75 16 9 13,75 3 0 3,00 5 10 2,50 42 28 35,00 215,798 1 18 18 18 3585

2 300 METHİYE ÖNER 10A 22 3 21,25 16 9 13,75 0 3 -0,75 38 15 34,25 215,215 2 19 19 19 3605

3 308 HİLAL MUTLU 10A 19 6 17,50 14 9 11,75 5 10 2,50 3 9 0,75 41 34 32,50 212,958 3 20 20 20 3668

4 249 MERVE ULUÇ 10A 14 7 12,25 14 8 12,00 7 8 5,00 4 5 2,75 39 28 32,00 207,865 4 25 25 25 3832

5 121 NURŞİN AYDIN 10A 20 8 18,00 11 8 9,00 3 2 2,50 1 9 -1,25 35 27 28,25 205,278 5 28 28 28 3924

6 603 BARAN KESKİN 10A 17 8 15,00 14 8 12,00 3 6 1,50 3 12 0,00 37 34 28,50 196,475 6 33 33 33 4216

7 463 BÜŞRA O *K 10A 19 8 17,00 11 14 7,50 1 2 0,50 3 7 1,25 34 31 26,25 192,673 7 40 40 40 4350

8 433 HÜLYA SNĞR 10A 19 7 17,25 11 17 6,75 3 5 1,75 33 29 25,75 190,580 8 42 42 42 4412

9 260 MİHR BAN GÖK 10A 17 11 14,25 12 10 9,50 2 0 2,00 2 8 0,00 33 29 25,75 190,483 9 44 44 44 4414

10 292 M EMİN ŞİMŞEK 10A 17 11 14,25 15 14 11,50 0 5 -1,25 6 7 4,25 38 37 28,75 186,703 10 49 49 49 4538

11 539 MEHMET ENSAR ÇOBAN10A 14 10 11,50 16 9 13,75 3 4 2,00 0 5 -1,25 33 28 26,00 185,563 11 53 53 53 4577

12 290 BEHİYE GULSEREN 10A 19 8 17,00 10 16 6,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 31 30 23,50 184,715 12 55 55 55 4610

13 246 ZEKİYE ULUÇ 10A 16 9 13,75 12 14 8,50 1 3 0,25 4 2 3,50 33 28 26,00 184,260 13 56 56 56 4620

14 268 KAVAKL 10A 12 8 10,00 16 10 13,50 1 0 1,00 5 10 2,50 34 28 27,00 180,995 14 59 59 59 4734

15 256 CUMALİ ASLAN 10A 12 3 11,25 10 11 7,25 11 8 9,00 33 22 27,50 180,528 15 61 61 61 4747

16 301 MNESİM YAVUZ 10A 14 7 12,25 15 11 12,25 0 5 -1,25 4 7 2,25 33 30 25,50 175,988 16 64 64 64 4897

17 277 ELİF AYDIN 10A 11 5 9,75 11 5 9,75 3 4 2,00 2 1 1,75 27 15 23,25 175,485 17 66 66 66 4913

18 274 ZERRİN DEMİRTAŞ 10A 18 8 16,00 10 16 6,00 0 1 -0,25 0 8 -2,00 28 33 19,75 175,143 18 67 67 67 4925

19 263 MİZGİN TAMKAN 10A 14 10 11,50 13 10 10,50 1 3 0,25 4 14 0,50 32 37 22,75 173,218 19 71 71 71 4972

20 295 10A 13 3 12,25 7 3 6,25 2 4 1,00 1 0 1,00 23 10 20,50 172,028 20 72 72 72 5014

21 303 BAHAR YAVUZ 10A 11 9 8,75 13 4 12,00 0 1 -0,25 1 7 -0,75 25 21 19,75 159,898 21 82 82 82 5365

22 251 MUSTAFA ŞAHİN 10A 9 7 7,25 10 4 9,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 21 16 17,00 150,575 22 96 96 96 5609

23 312 İLHAM SÖĞÜT 10A 11 3 10,25 7 3 6,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 18 13 14,75 149,365 23 97 97 97 5645

24 574 HAMZA OLGUN 10A 11 8 9,00 9 16 5,00 3 21 -2,25 23 45 11,75 144,303 24 103 103 103 5761

25 248 MERVE T EKİN 10A 10 7 8,25 7 13 3,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 20 37 10,75 140,420 25 106 106 106 5848

26 284 BEYZA TORLAK 10A 11 15 7,25 8 13 4,75 0 6 -1,50 19 34 10,50 137,863 26 109 109 109 5899

27 624 ŞEHMUZ TUNÇER 10A 3 6 1,50 2 8 0,00 3 6 1,50 1 7 -0,75 9 27 2,25 112,498 27 130 130 130 6313
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10B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 47 YUSUF ASLAN 10B 13 6 11,50 20 7 18,25 5 8 3,00 8 11 5,25 46 32 38,00 212,898 1 21 21 21 3671

2 638 SULTAN ORHAN 10B 17 8 15,00 12 10 9,50 6 6 4,50 4 5 2,75 39 29 31,75 211,578 2 22 22 22 3712

3 530 ZEHRA ASLAN 10B 15 13 11,75 17 10 14,50 7 9 4,75 5 8 3,00 44 40 34,00 210,340 3 23 23 23 3756

4 325 İREM NURAL 10B 12 6 10,50 8 9 5,75 5 1 4,75 4 5 2,75 29 21 23,75 185,865 4 52 52 52 4571

5 327 REY AN ÇELİK 10B 11 6 9,50 10 13 6,75 1 2 0,50 3 7 1,25 25 28 18,00 159,493 5 83 83 83 5379

6 71 SIDDIK ALTUN 10B 12 12 9,00 11 11 8,25 2 5 0,75 1 7 -0,75 26 35 17,25 157,955 6 87 87 87 5428

7 548 RÜMEYSA DEMİRTAŞ 10B 14 14 10,50 12 12 9,00 0 8 -2,00 4 15 0,25 30 49 17,75 153,993 7 93 93 93 5522

8 543 AŞMİN ÖNER 10B 12 12 9,00 16 14 12,50 1 13 -2,25 2 7 0,25 31 46 19,50 153,910 8 94 94 94 5526

9 533 YUSUF EKİN 10B 9 13 5,75 12 13 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 27 15,25 147,575 9 100 100 100 5703

10 609 ŞEHMUS ORAK 10B 10 18 5,50 13 17 8,75 3 6 1,50 26 41 15,75 144,905 10 102 102 102 5754

11 341 ALİYE YILDIRIM 10B 8 9 5,75 7 12 4,00 4 9 1,75 3 18 -1,50 22 48 10,00 138,745 11 108 108 108 5879

12 596 İBRAHİM İLGEN 10B 7 17 2,75 8 10 5,50 4 7 2,25 2 15 -1,75 21 49 8,75 131,353 12 112 112 112 6043

13 0 MESUT ÖZİL 10B 8 11 5,25 11 12 8,00 0 4 -1,00 0 7 -1,75 19 34 10,50 130,880 13 113 113 113 6056

14 541 BEHİCE ARAS 10B 8 21 2,75 7 21 1,75 3 8 1,00 4 9 1,75 22 59 7,25 123,865 14 122 122 122 6179

15 0 ZEYNEP DEMİR 10B 5 15 1,25 8 22 2,50 4 11 1,25 4 2 3,50 21 50 8,50 123,825 15 123 123 123 6181

16 491 SERAP GÜNEŞ 10B 6 10 3,50 8 22 2,50 1 10 -1,50 8 14 4,50 23 56 9,00 121,415 16 124 124 124 6206

17 520 VEYSİ IŞI K 10B 8 16 4,00 4 12 1,00 2 8 0,00 1 12 -2,00 15 48 3,00 115,180 17 127 127 127 6284

18 600 YUSUF TURGUTT 10B 2 17 -2,25 11 12 8,00 2 9 -0,25 6 8 4,00 21 46 9,50 114,290 18 129 129 129 6295

19 537 ZEKİ SOLMAZ 10B 1 11 -1,75 4 14 0,50 2 6 0,50 4 10 1,50 11 41 0,75 99,243 19 133 133 133 6396
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10C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 901 HAMZA AYDIN 10C 20 10 17,50 20 10 17,50 19 11 16,25 12 17 7,75 71 48 59,00 308,075 1 1 1 1 1062

2 562 HEDİYE ULUTAŞ 10C 16 9 13,75 18 12 15,00 10 9 7,75 15 12 12,00 59 42 48,50 252,470 2 6 6 6 2407

3 560 ZEYNEP ÇAKIR 10C 18 10 15,50 20 5 18,75 4 6 2,50 7 11 4,25 49 32 41,00 226,343 3 9 9 9 3253

4 570 ŞEYMA KESEN 10C 16 11 13,25 12 15 8,25 7 14 3,50 17 9 14,75 52 49 39,75 219,905 4 13 13 13 3465

5 549 FARİS KESKİN 10C 12 14 8,50 15 11 12,25 9 7 7,25 3 6 1,50 39 38 29,50 201,493 5 30 30 30 4056

6 564 NEFİSE  KAPLAN 10C 13 11 10,25 14 12 11,00 5 2 4,50 3 6 1,50 35 31 27,25 192,353 6 41 41 41 4353

7 568 NEŞENUR ÇETİN 10C 15 11 12,25 14 13 10,75 2 2 1,50 6 10 3,50 37 36 28,00 189,048 7 46 46 46 4460

8 285 TUBA TARİ 10C 12 11 9,25 16 8 14,00 4 6 2,50 7 16 3,00 39 41 28,75 187,428 8 48 48 48 4507

9 573 MERVAN ORHAN 10C 11 14 7,50 14 12 11,00 5 3 4,25 3 4 2,00 33 33 24,75 180,493 9 62 62 62 4752

10 582 HİCRET USLU 10C 15 12 12,00 9 8 7,00 2 3 1,25 2 5 0,75 28 28 21,00 173,350 10 70 70 70 4969

11 561 NESRİN KESKİN 10C 14 16 10,00 11 19 6,25 3 7 1,25 3 9 0,75 31 51 18,25 163,325 11 78 78 78 5265

12 31 RIDVAN KESKİN 10C 11 14 7,50 13 12 10,00 2 4 1,00 5 12 2,00 31 42 20,50 162,005 12 79 79 79 5302

13 572 BÜŞRA KIZMAZ 10C 11 12 8,00 8 11 5,25 5 9 2,75 3 6 1,50 27 38 17,50 161,773 13 80 80 80 5313

14 557 FURKAN KIZAR 10C 14 13 10,75 13 13 9,75 0 6 -1,50 3 6 1,50 30 38 20,50 161,603 14 81 81 81 5319

15 352 MEHMET SOYUTEMİZ 10C 5 3 4,25 21 9 18,75 3 11 0,25 1 4 0,00 30 27 23,25 159,375 15 84 84 84 5383

16 569 ÜMİT ERDEM 10C 11 11 8,25 15 12 12,00 1 7 -0,75 3 7 1,25 30 37 20,75 159,178 16 85 85 85 5387

17 580 SEYRAN KAYA 10C 11 19 6,25 12 18 7,50 3 4 2,00 6 16 2,00 32 57 17,75 156,423 17 90 90 90 5463

18 581 HEDİYE TEKİN 10C 8 16 4,00 9 17 4,75 2 5 0,75 6 21 0,75 25 59 10,25 132,340 18 111 111 111 6023

19 183 DELİL GÜLMEZ 10C 10 15 6,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 3 14 -0,50 18 35 9,25 130,760 19 114 114 114 6057

20 563 ÖMER GÜLEN 10C 10 16 6,00 6 20 1,00 1 9 -1,25 9 20 4,00 26 65 9,75 129,013 20 116 116 116 6085

21 575 ABDÜSSELAM YILDIZHAN10C 6 9 3,75 8 7 6,25 0 3 -0,75 2 6 0,50 16 25 9,75 126,465 21 119 119 119 6125

22 583 ERCAN DOĞAN 10C 4 14 0,50 12 16 8,00 2 6 0,50 4 7 2,25 22 43 11,25 126,228 22 120 120 120 6131

23 207 KADİR KAVAK 10C 8 18 3,50 7 21 1,75 6 13 2,75 1 21 -4,25 22 73 3,75 124,125 23 121 121 121 6171

24 456 YUSUF  DURSUN 10C 8 9 5,75 1 13 -2,25 2 12 -1,00 3 12 0,00 14 46 2,50

25 584 İSMAİLTUNC 10C 4 8 2,00 2 9 -0,25 0 5 -1,25 2 9 -0,25 8 31 0,25

26 233 İCR  AH İ N KO*UT 10C 4 18 -0,50 3 13 -0,25 3 5 1,75 2 12 -1,00 12 48 0,00

27 444 FATİH KORKUT 10C 8 11 5,25 2 19 -2,75 3 16 -1,00 1 18 -3,50 14 64 -2,00
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10D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 627 SEMANUR METE 10D 12 8 10,00 15 15 11,25 10 5 8,75 11 12 8,00 48 40 38,00 225,888 1 10 10 10 3268

2 613 KADRİY  AVCI 10D 8 5 6,75 13 5 11,75 8 3 7,25 6 11 3,25 35 24 29,00 196,468 2 34 34 34 4218

3 614 EZEL ÖZSUNAR 10D 15 11 12,25 13 16 9,00 5 2 4,50 2 6 0,50 35 35 26,25 194,543 3 36 36 36 4279

4 606 EDANUR ÖNER 10D 13 11 10,25 16 13 12,75 5 1 4,75 2 9 -0,25 36 34 27,50 193,943 4 38 38 38 4303

5 363 EMİRHAN KIRŞAN 10D 9 3 8,25 8 2 7,50 8 4 7,00 7 13 3,75 32 22 26,50 193,405 5 39 39 39 4325

6 192 ENES ÖZEL 10D 17 12 14,00 17 13 13,75 2 8 0,00 36 33 27,75 188,465 6 47 47 47 4477

7 605 BURAK BAĞCI 10D 16 10 13,50 11 13 7,75 4 10 1,50 3 13 -0,25 34 46 22,50 180,578 7 60 60 60 4746

8 616 BEYZANUR ERSU 10D 10 4 9,00 9 8 7,00 5 10 2,50 2 3 1,25 26 25 19,75 167,983 8 75 75 75 5139

9 593 BÜNYAMİN ULUHATUN 10D 11 15 7,25 10 16 6,00 1 5 -0,25 10 12 7,00 32 48 20,00 155,855 9 91 91 91 5482

10 602 ELİF  KARDAŞ 10D 8 13 4,75 9 9 6,75 3 4 2,00 5 12 2,00 25 38 15,50 148,503 10 99 99 99 5679

11 0 HATİCE DURSUN 10D 7 10 4,50 9 11 6,25 3 4 2,00 3 3 2,25 22 28 15,00 146,868 11 101 101 101 5719

12 633 ELİF NUR YILDIZ 10D 8 16 4,00 14 7 12,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 23 32 15,00 139,178 12 107 107 107 5872

13 356 NEZİR KÜNKÜL 10D 4 16 0,00 6 15 2,25 5 12 2,00 4 12 1,00 19 55 5,25 116,925 13 125 125 125 6259

14 0 DENİZ SOLMA 10D 6 16 2,00 6 19 1,25 5 17 0,75 5 21 -0,25 22 73 3,75 114,480 14 128 128 128 6292

15 620 SAMET BUDAK 10D 2 13 -1,25 5 14 1,50 3 5 1,75 3 10 0,50 13 42 2,50 107,825 15 131 131 131 6353

16 615 NUHAT EKİNCİ 10D 8 19 3,25 7 21 1,75 1 17 -3,25 5 16 1,00 21 73 2,75 103,130 16 132 132 132 6384

17 628 RAMAZAN KESKİN 10D 2 11 -0,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 8 22 2,50
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10E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 810 ANIL ASLAN 10E 17 11 14,25 20 7 18,25 9 6 7,50 13 13 9,75 59 37 49,75 255,885 1 5 5 5 2291

2 648 NARİN ÖZIŞIK 10E 18 6 16,50 20 9 17,75 4 9 1,75 5 8 3,00 47 32 39,00 222,203 2 12 12 12 3400

3 637 LATİFE TEKİN 10E 14 6 12,50 18 4 17,00 6 4 5,00 3 5 1,75 41 19 36,25 217,668 3 16 16 16 3532

4 651 ŞEHMUS ASLAN 10E 14 14 10,50 13 14 9,50 11 10 8,50 8 14 4,50 46 52 33,00 216,165 4 17 17 17 3573

5 630 SULTAN GÜNEŞ 10E 14 6 12,50 19 10 16,50 4 6 2,50 5 5 3,75 42 27 35,25 207,923 5 24 24 24 3830

6 811 ASYE MUTLU 10E 11 9 8,75 17 6 15,50 6 4 5,00 9 12 6,00 43 31 35,25 206,958 6 27 27 27 3864

7 812 BUŞRA DURSUN 10E 14 12 11,00 19 11 16,25 3 0 3,00 4 3 3,25 40 26 33,50 202,613 7 29 29 29 4018

8 643 MEDYA TEMİZ 10E 15 13 11,75 16 13 12,75 3 3 2,25 7 15 3,25 41 44 30,00 194,508 8 37 37 37 4283

9 635 ESRA ALTUN 10E 9 7 7,25 17 7 15,25 6 5 4,75 3 5 1,75 35 24 29,00 190,563 9 43 43 43 4413

10 544 MERYEM AYDEMİR 10E 9 7 7,25 15 9 12,75 5 4 4,00 4 6 2,50 33 26 26,50 182,903 10 57 57 57 4669

11 809 FİRDEVS GÜNE Ş 10E 15 13 11,75 14 15 10,25 2 6 0,50 6 15 2,25 37 49 24,75 178,405 11 63 63 63 4816

12 623 ZİLAN DOĞ N 10E 13 6 11,50 13 11 10,25 1 9 -1,25 27 26 20,50 168,013 12 74 74 74 5138

13 622 SULTAN KAÇMAZ 10E 17 9 14,75 5 19 0,25 4 11 1,25 3 19 -1,75 29 58 14,50 165,608 13 76 76 76 5205

14 252 EKREM DİLBER 10E 10 8 8,00 10 14 6,50 3 4 2,00 3 10 0,50 26 36 17,00 158,725 14 86 86 86 5405

15 636 BETÜL YALÇIN 10E 9 15 5,25 15 13 11,75 1 3 0,25 7 9 4,75 32 40 22,00 157,868 15 88 88 88 5432

16 631 NAİME SİNCAR 10E 14 9 11,75 10 17 5,75 1 16 -3,00 5 15 1,25 30 57 15,75 149,220 16 98 98 98 5651

17 645 ENES OKAY 10E 8 18 3,50 16 13 12,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 25 39 15,25 140,940 17 105 105 105 5836

18 634 SEMANUR ALTUN 10E 8 13 4,75 9 13 5,75 0 4 -1,00 6 9 3,75 23 39 13,25 134,685 18 110 110 110 5971

19 134 MUHSİN BAŞARAN 10E 12 18 7,50 7 22 1,50 0 12 -3,00 19 52 6,00 129,035 19 115 115 115 6084

20 629 YUSUF YILMAZ 10E 5 10 2,50 11 17 6,75 0 1 -0,25 6 14 2,50 22 42 11,50 128,688 20 117 117 117 6091

21 647 ZEYNEP TOKTAŞ 10E 14 14 10,50 10 17 5,75 2 27 -4,75 3 24 -3,00 29 82 8,50 126,868 21 118 118 118 6122

22 646 BERFİN IŞIK 10E 7 23 1,25 12 18 7,50 0 4 -1,00 2 9 -0,25 21 54 7,50 115,895 22 126 126 126 6273

23 653 SERHAT KARDAŞ 10E 5 17 0,75 5 11 2,25 1 19 -3,75 5 16 1,00 16 63 0,25 91,160 23 134 134 134 6413
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10F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 531 EMİNE HALİT 10F 20 3 19,25 18 11 15,25 13 5 11,75 8 17 3,75 59 36 50,00 280,193 1 2 2 2 1655

2 547 NALİN SAYRAV 10F 14 9 11,75 16 5 14,75 15 6 13,50 14 6 12,50 59 26 52,50 273,413 2 3 3 3 1811

3 670 MAKBULE SULTAN BİÇEN10F 16 7 14,25 17 11 14,25 15 5 13,75 7 8 5,00 55 31 47,25 269,500 3 4 4 4 1915

4 559 SÜLEYMAN 10F 18 8 16,00 21 7 19,25 3 5 1,75 12 8 10,00 54 28 47,00 236,958 4 7 7 7 2919

5 293 MERYEM IRMAK 10F 20 6 18,50 20 8 18,00 5 7 3,25 4 15 0,25 49 36 40,00 233,340 5 8 8 8 3029

6 588 BERFİN EKİNCİ 10F 13 5 11,75 11 9 8,75 10 6 8,50 10 11 7,25 44 31 36,25 225,185 6 11 11 11 3302

7 340 HALİME ORHAN 10F 16 8 14,00 16 8 14,00 6 5 4,75 5 7 3,25 43 28 36,00 219,230 7 14 14 14 3481

8 555 ZİLAN TORLAK 10F 13 12 10,00 4 6 2,50 14 7 12,25 8 14 4,50 39 39 29,25 217,943 8 15 15 15 3519

9 579 ÖZLEM SOLMAZ 10F 15 7 13,25 18 8 16,00 5 6 3,50 4 17 -0,25 42 38 32,50 207,240 9 26 26 26 3858

10 275 MELEK KAYA 10F 12 16 8,00 13 14 9,50 9 7 7,25 9 15 5,25 43 52 30,00 200,815 10 31 31 31 4069

11 245 İSMAİL AYSAN 10F 15 11 12,25 13 13 9,75 4 1 3,75 4 3 3,25 36 28 29,00 197,738 11 32 32 32 4173

12 558 HÜSEYİN SEYİTOLU 10F 13 12 10,00 16 10 13,50 6 5 4,75 3 10 0,50 38 37 28,75 195,958 12 35 35 35 4243

13 343 ELİF ŞEN 10F 17 10 14,50 15 13 11,75 4 8 2,00 0 13 -3,25 36 44 25,00 190,013 13 45 45 45 4435

14 618 AYŞE İLİK 10F 12 6 10,50 9 11 6,25 6 6 4,50 5 7 3,25 32 30 24,50 186,653 14 50 50 50 4541

15 612 ELİF KAYA 10F 9 10 6,50 17 8 15,00 6 8 4,00 7 14 3,50 39 40 29,00 186,510 15 51 51 51 4547

16 550 ENES TAN 10F 14 13 10,75 19 11 16,25 3 12 0,00 5 9 2,75 41 45 29,75 185,495 16 54 54 54 4581

17 532 MİNA 10F 16 7 14,25 12 9 9,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 29 21 23,75 181,240 17 58 58 58 4721

18 497 HALİL DALDAL 10F 11 15 7,25 14 15 10,25 5 5 3,75 4 7 2,25 34 42 23,50 175,808 18 65 65 65 4903

19 577 UĞUR ŞAHİN 10F 11 16 7,00 7 9 4,75 7 7 5,25 6 9 3,75 31 41 20,75 173,455 19 69 69 69 4966

20 621 ZEYNEP ŞEN 10F 11 5 9,75 13 8 11,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 26 19 21,25 168,743 20 73 73 73 5113

21 0 SEMANUR KESKİN 10F 11 18 6,50 15 13 11,75 5 18 0,50 2 5 0,75 33 54 19,50 156,588 21 89 89 89 5459

22 272 ÜZLİFET KESKİN 10F 8 8 6,00 14 10 11,50 2 5 0,75 2 4 1,00 26 27 19,25 155,693 22 92 92 92 5489

23 210 BARANCAN 10F 12 18 7,50 13 17 8,75 2 3 1,25 27 38 17,50 152,838 23 95 95 95 5555
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10R SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 10 CAP 1 143 143 143 6615

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,0 8,9 13,79 14,8 10,0 12,29 9,0 6,9 7,29 8,3 10,2 5,75 48,1 36,0 39,12 234,110

Okul Ortalaması 11,8 10,8 9,12 11,9 11,7 8,98 3,7 6,2 2,17 4,3 9,6 1,88 31,7 38,3 22,15 174,070

SINIF: 10R

KATILIMLAR

1 20013 HAYAL YAVUZ 10R 11 10 8,50 10 9 7,75 6 12 3,00 3 18 -1,50 30 49 17,75 164,635 1 77 77 77 5230
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10 CAP 1

0,000 97,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 135 135 135 6420 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız



10 CAP 1

0,000 97,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 135 135 135 6420 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız



10 CAP 1

0,000 97,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 135 135 135 6420 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız



10 CAP 1

0,000 97,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

  -  0
ÇÇ Ç    D 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 135 135 135 6420 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız



10 CAP 1

141,923 87,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

**C  -  571
ZEYNEP TEKİN 120 24 42 54 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 104 104 104 5804 % 87,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBCEdeCbdc  dB  dEBc b caEaee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız b cdaE Cb Cb Bcdee  bAbCaEa cE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız aA  d b  e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e  E decd           DAeAd b dB

S D Y B%

Türkçe 30 10 14 33

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 4 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

173,653 75,03
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10  -  626
HAVİN AŞLAN 120 37 46 37 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 68 68 68 4963 % 75,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AaBecEbCcCbaaa ABdEBDcbDceEdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız cdaEaadaDbCacBeeCC CaADCdEBAaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız dAC   e     e  a  cc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e        DE B Ec   aabdAcDbCaB

S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 2 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 4 6 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

172,028 75,80
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  295

120 23 10 87 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 72 72 72 5014 % 75,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 3 14 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB c ACEC      B bB     BEECe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız d BEaa CDA C              B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  ACa             cca          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız                              B

S D Y B%

Türkçe 30 13 3 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 0 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 1 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

159,898 81,10
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  303
BAHAR YAVUZ 120 25 21 74 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 82 82 82 5365 % 81,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB d be CEd  aAc EaD cDDB  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  CBEaa CD CC   B  B  eDCa BA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız                    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız c         d         Db cdeb   

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 0 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 0 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

196,475 63,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  603
BARAN KESKİN 120 37 34 49 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 33 33 4216 % 63,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız a aE EbCbC aDbBBABdEaA BDDEBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  Ed   cDe DbCBBBBb  aeACdBE AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  BaACecc    e b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız b d eba  DE  b  dbbb a  De    

S D Y B%

Türkçe 30 17 8 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 3 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 1 2 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

184,715 69,69
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  290
BEHİYE GULSEREN 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 55 55 55 4610 % 69,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADE dEC acCDbBBABddcADBDDE Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız dEeCaaecaAaCaBBBc ba abCa  aAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız                    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e             c  b c A  d  B 

S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 2 2 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

137,863 89,18
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  284
BEYZA TORLAK 120 19 34 67 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 109 109 109 5899 % 89,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AeBaaEbebC b bBABdEB a bbaEEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dd ED cde dbcBd   Bd AeCb BAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e                   cb e  b  a

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 5 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

192,673 65,76
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  463
BÜŞRA O *K 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 40 40 4350 % 65,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AaB EdACbCEc eBABdEBD ADDBEEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCe DadeDcC  aBBCCddddeadE A E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  A    e               c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e         E    a   c eBAc b b 

S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 1 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 2 4 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

180,528 71,76
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  256
CUMALİ ASLAN 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 61 61 61 4747 % 71,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 3 15 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAD    CbC C dB AB EbAD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EdCaeaDC  daBBBdbCbeeA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız abdBB DC aEb  Ba  D D c DCcC  

S D Y B%

Türkçe 30 12 3 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 0 75

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 4 2 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

175,485 74,27
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  277
ELİF AYDIN 120 27 15 78 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 66 66 66 4913 % 74,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB c   ECcb    B bB     BEECe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEaa CD CC      B     a BAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız   Ca           E cca  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız           E             c C   

S D Y B%

Türkçe 30 11 5 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 1 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 1 1 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

144,303 87,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  574
HAMZA OLGUN 120 23 45 52 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 103 103 103 5761 % 87,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AD bE ACbCcaDaBAddE   A   d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCaEaEeCc da B  a ebeeDdeaBADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 9 1 -2,25 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız aBcdee b  abddccdea eA cde eaB

S D Y B%

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 9 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 9 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

212,958 55,45
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  308
HİLAL MUTLU 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 20 20 3668 % 55,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAaE EbCbC aDbBBABdE A BDDEBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  Ed   cDe DbCBBBBbb aeACdB EAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  BaAeecc   d  b dd E   BC  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız De            da  DaeBde bc   

S D Y B%

Türkçe 30 19 6 63

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 5 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 1 5 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

190,580 66,70
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  433
HÜLYA SNĞR 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 42 42 42 4412 % 66,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADE dEC CcCDbBBABdEcADBb E Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız dEeCaaebeAaCa BBc babaACaBaaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e    D        B  a bcA      e

S D Y B%

Türkçe 30 19 7 63

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 1 3 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

149,365 85,34
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  312
İLHAM SÖĞÜT 120 18 13 89 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 97 97 97 5645 % 85,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 3 16 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız B bE E C C  DaBB Bd   D   E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EA d   CA         ab  C    AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız     aacc           a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız                   c      b    

S D Y B%

Türkçe 30 11 3 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 0 1 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

215,798 54,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  521
KARDAŞ HANİFE 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 18 18 3585 % 54,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız aADEbEbCACEaDaBBA dE  DBDDEaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEACaadeCADbb Bd  C C ACbBaEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 0 27 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  B A   B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e        a d     cceaAADCcaBd

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 0 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 0 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

180,995 71,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  268
KAVAKL 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 59 59 59 4734 % 71,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBedd C Ccd   A  EBDbAeDB   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACB edaCD CbDBBBC dbeAeCbaBAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız            A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız bc   c   aa       D DbcccDCCd 

S D Y B%

Türkçe 30 12 8 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 4 5 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

186,703 68,60
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  292
M EMİN ŞİMŞEK 120 38 37 45 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 49 49 49 4538 % 68,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBC dACbCabDaBAdbEBDcAD BEadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACdEDacdDAaCDBdBC dbeAedaaBADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  e    e           bde         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız a  a   D            DbBAAcbedB

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

185,563 69,19
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  539
MEHMET ENSAR ÇOBAN 120 33 28 59 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 53 53 53 4577 % 69,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AaBeEdAbbeEcD B a  B aADDBEE d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dC ED ceDcCbDBBB  BbaAeCdEBAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız aA BCcec                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e c e c a                     

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 3 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

140,420 88,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  248
MERVE T EKİN 120 20 37 63 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 106 106 106 5848 % 88,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BA c EbCbe b  B  B    eBDDE b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEd da ce   d edBd  CbeCaB EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız    ddDd    d  c   B d   a    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e      e   a dB  b e eb  b   

S D Y B%

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 4 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 0 4 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

207,865 57,93
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  249
MERVE ULUÇ 120 39 28 53 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 25 25 25 3832 % 57,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADcCdECbecC E   BAb   B  EeEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEACaadcCA CC   B   CDACacbaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız Ca A c c  D   E c cae  BCeA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız     ca    E BaB    a     Cc   

S D Y B%

Türkçe 30 14 7 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 0 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 8 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 1 43

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 1 1 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

215,215 54,50
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  300
METHİYE ÖNER 120 38 15 67 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 19 19 3605 % 54,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 3 5 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADE EECACE DEBBABdEbAD DDb  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEd aa cCAaCC BBBdC eDACbaE AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız    e          b    b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 22 3 73

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0



10 CAP 1

190,483 66,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  260
MİHR BAN GÖK 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 44 44 44 4414 % 66,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAaEbdbCACEaDaB ABdEd DBDDEaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EAC a cCA bb Bea e CeACa EEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  B A                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız           a       c ceA eCde b

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 5 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 0 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 0 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

173,218 75,16
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  263
MİZGİN TAMKAN 120 32 37 51 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 71 71 71 4972 % 75,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AaBbEdACbCE DaBA dEBD bDc  ad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız AC EaE ecAbCe Bee d CAbCbE A E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız dA a               a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e  accc CaE d  e  cbcAeAc  e  

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 2 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 2 4 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

175,988 74,03
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  301
MNESİM YAVUZ 120 33 30 57 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 64 64 64 4897 % 74,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADc dbCACEa    A  EcADe DEaE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEACaDcDCA aC d cdCaCaAbbB bAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız      e     d    b  a d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  ec  b  Db        D   A b e Be

S D Y B%

Türkçe 30 14 7 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 2 3 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

150,575 84,79
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  251
MUSTAFA ŞAHİN 120 21 16 83 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 96 96 96 5609 % 84,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız  cBe EdC CEaDa   dE    e BE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız AC E d  DAC      a  Cd CbE A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız                    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız                      Aabe b C 

S D Y B%

Türkçe 30 9 7 30

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

205,278 59,32
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  121
NURŞİN AYDIN 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3924.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 28 28 3924 % 59,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBbEEACbCEaDa ABdEBD ADDBEada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEaadCeAa a          CbaBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  A B   B       b      c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e         a       cc Aacdba   

S D Y B%

Türkçe 30 20 8 67

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 2 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 0 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

112,498 95,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  624
ŞEHMUZ TUNÇER 120 9 27 84 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 130 130 130 6313 % 95,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız  A     a  ca    c    dD   Ee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  E edad    b       a       aAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız Ca A c c  cd  E    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız     cb       d      edd   d B 

S D Y B%

Türkçe 30 3 6 10

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 4 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 1 4 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

184,260 69,84
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  246
ZEKİYE ULUÇ 120 33 28 59 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 56 56 56 4620 % 69,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB c  bECabDCBABddBDcA bBEE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCdEaaedcAaCa BB aBdaAeCb BAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız cea                E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 0 8 2,00 % 20

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız D      D       B  a b  A      

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 0 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 1 1 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

175,143 74,45
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  274
ZERRİN DEMİRTAŞ 120 28 33 59 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 67 67 67 4925 % 74,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB Ed aECcbDCBABddBDbAD BEEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız eCdEaaeacAaCaBBBbac  baCb  ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız                    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e  c   c    a   d  b e     b  

S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 0 2 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

138,745 88,87
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  341
ALİYE YILDIRIM 120 22 48 50 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 108 108 108 5879 % 88,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız eDa aEeCaC c  Be c Ba AD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  C ba  C  a   Bd  caCbDaedBAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız B  a  a  b A  eE  dde  C e  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 18 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız edaca   Cad  addbc Dec cdb Cb 

S D Y B%

Türkçe 30 8 9 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 6 10

Biyoloji 10 1 6 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

153,910 83,54
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  543
AŞMİN ÖNER 120 31 46 43 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 94 94 94 5526 % 83,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AcBaEdAe C a CBAa EBDcbc  Edde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACaEadeCDddeaBBBCecCeADdaEBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız cc  aae            bAcd  dbaea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız eBbEa          e  bec         

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 13 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 4 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 0 1 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

123,865 93,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  541
BEHİCE ARAS 120 22 59 39 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 122 122 122 6179 % 93,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız aADEdbbddaaaebBcbedEcAe bDceEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEdada cCecaCdcacbaaebbCdBcEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız a Be DB       c    bedb b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız c  B      Eb   c  DcedcAe  e  

S D Y B%

Türkçe 30 8 21 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 4 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 0 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 1 5 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

131,353 91,35
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  596
İBRAHİM İLGEN 120 21 49 50 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 112 112 112 6043 % 91,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AecedceeEeEb bBA e ca bD  Ecae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  C Eaa   eCabB   aBe bbC E  Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız eA  dda    A    C dEe    c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız b ba   ed d    dE D ebacd aed 

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 4 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 0 8 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

185,865 69,10
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  325
İREM NURAL 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 52 52 52 4571 % 69,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB ddA      aaA    DdADD EECa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  CeEDa ecA   a      ad CdaBA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BeC  BD               B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e                   cbcA DCCe 

S D Y B%

Türkçe 30 12 6 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 1 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 4 1 44

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

130,880 91,55
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  0
MESUT ÖZİL 120 19 34 67 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 113 113 113 6056 % 91,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AD aEdde dadDaBAcdEc  A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEadaCcAebe       CAeaaaBADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız ee c  a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız           c         ebecc e   

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 0 6 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

159,493 81,32
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  327
REY AN ÇELİK 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 83 83 83 5379 % 81,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAcE dcCbb C    ABAd A     BE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  Ed aaacC   dBB d dabDAedBEEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız   dA b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız       e   Eb         edA bAe d

S D Y B%

Türkçe 30 11 6 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 2 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 2 5 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

153,993 83,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  548
RÜMEYSA DEMİRTAŞ 120 30 49 41 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 93 93 93 5522 % 83,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBCEdbCbdccc BcB bBDcAbDeEaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız eC baae e   DdaebeB CADCaEBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  ee  de  d b      da          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız edD BdD   ace  cd b cAed  beb 

S D Y B%

Türkçe 30 14 14 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 8 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 0 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 6 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 6 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

144,905 86,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  609
ŞEHMUS ORAK 120 26 41 53 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 102 102 102 5754 % 86,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBCdcbbcCaaDCa  AEccdbecdEcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız bCaEDacacbbabdBBCdBabbaCCEBADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e                   ce cAe CbB

S D Y B%

Türkçe 30 10 18 33

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

121,415 93,82
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  491
SERAP GÜNEŞ 120 23 56 41 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 124 124 124 6206 % 93,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADdeEdedeEeeba           E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEdCcacceebCaededdedaeAdCcEdAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız a  ebDdee  b  ba          b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız ae ddE acDEe  B   abeBAebCAd d

S D Y B%

Türkçe 30 6 10 20

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 5 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 4 5 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

157,955 82,06
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  71
SIDDIK ALTUN 120 26 35 59 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 87 87 87 5428 % 82,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız  ADEddbdbCc cEBBc  bcAD  DEaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEACdaa C  b BcBBdda bAdd  E D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  a eb    D   bE d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız                     eccA bbec 

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 1 7 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

211,578 56,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  638
SULTAN ORHAN 120 39 29 52 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 22 22 22 3712 % 56,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADcCEEC  aCc BBABbEcAa  DEeEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEeCda bC DCdBd     CbAC BdcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız aBBe DB    b  c    bAd B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız                   ea  AA bdCBe

S D Y B%

Türkçe 30 17 8 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 6 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 4 3 44

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 1 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 2 0 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

115,180 95,00
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  520
VEYSİ IŞI K 120 15 48 57 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 127 127 127 6284 % 95,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAecedEbAebCbaedA c bd e DE  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız B deE cDbA dbe  ade    b     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız eeBeabcde D                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız abcdedcbabcDe                 

S D Y B%

Türkçe 30 8 16 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 6 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 6 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 0 0 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

212,898 55,50
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  47
YUSUF ASLAN 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 21 21 21 3671 % 55,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB EdA  a c CB   EBD AD dEb d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEDdcCDAabDBB CeB CAbCaE ADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız dACa a    e     C da dB  e   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e  beBccC E Ba  E   ebcA  bCeB

S D Y B%

Türkçe 30 13 6 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 3 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 1 30

Biyoloji 10 3 5 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

147,575 86,21
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  533
YUSUF EKİN 120 22 27 71 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 100 100 100 5703 % 86,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AaebabAe Ca DaBA dcBDd    Eda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCBEaaaCe abaBdBCaB ddDCb B  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  A                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e                             

S D Y B%

Türkçe 30 9 13 30

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 0 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 0 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

114,290 95,16
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  600
YUSUF TURGUTT 120 21 46 53 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 129 129 129 6295 % 95,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız  AbE b ee   cba c dccc eb ce d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EACaaaDCAbaCB a C ae dC cb Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız b c be    c  d B    bc      cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız D a  d C c a  B  E ac  A Ce  a

S D Y B%

Türkçe 30 2 17 7

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 2 3 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

210,340 56,78
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  530
ZEHRA ASLAN 120 44 40 36 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 23 3756 % 56,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADceEbbACECeaBcAc dcAbeaDE EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız eEACEa cCAbaCBB B CdbabCaBEEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız C de Dd   c   b  a dAA BCdb  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e         eB  e    c AbcCAeBb

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 9 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 4 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 4 1 57

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 4 5 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

99,243 96,69
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  537
ZEKİ SOLMAZ 120 11 41 68 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 133 133 133 6396 % 96,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 11 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız Aadecdeabdb               c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCcaabdee           aAebeEeA b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız dc dbBaBa                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız aabaBeDDbabDde                

S D Y B%

Türkçe 30 1 11 3

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 6 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 0 0 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

123,825 93,44
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  0
ZEYNEP DEMİR 120 21 50 49 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 123 123 123 6181 % 93,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız cADEeEdCcedbbdadcaea          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız caeCcaecbADCedBeadCbdebCdeacAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız CedeeaBBcDeadba               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız Dbe       EDB                 

S D Y B%

Türkçe 30 5 15 17

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 7 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 0 30

Biyoloji 10 0 0 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

126,465 92,59
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  575
ABDÜSSELAM YILDIZHAN 120 16 25 79 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 119 119 119 6125 % 92,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AD a   b ab a e BA B a  e E  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız cC Ea  d  CC B eCd   Ae  aB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız ae                 a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız       c a  b        cb A   C a

S D Y B%

Türkçe 30 6 9 20

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

161,773 80,32
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  572
BÜŞRA KIZMAZ 120 27 38 55 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 80 80 80 5313 % 80,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADEedbdAaddbcBBeB   AD   E be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEAC e   A a    dbaa  AebcEEAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız CBdebD c  ea    A  a  aBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız   e      DE          aAe   aad

S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 5 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 9 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 5 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 1 5 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

130,760 91,56
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  183
DELİL GÜLMEZ 120 18 35 67 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 114 114 114 6057 % 91,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AeBdcEbe CacDeBecAbBe dD  Ed a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız A   ad  DACC                 b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız a                c a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ee dadacaDcb   a        bDb dB

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 0 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

126,228 92,68
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  583
ERCAN DOĞAN 120 22 43 55 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 120 120 120 6131 % 92,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız Ac  Eb e d b bB e  d  cD*ed* c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız cCBaD dCbAabcBBBCddeaeDCba Acc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız eeCc caB     d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e DE                  adAcCedc

S D Y B%

Türkçe 30 4 14 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 5 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 0 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

201,493 61,32
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  549
FARİS KESKİN 120 39 38 43 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 30 30 4056 % 61,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADECdEdAaEaadBBeBcbdbbd  Ea  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEACaeeDbAcaCBBe  Cd  dCdBEEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız CBdA D Bcb    c A  a d BeAA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız ae B     DE d         d  b e  

S D Y B%

Türkçe 30 12 14 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 7 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 4 1 44

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 0 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 0 3 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

0,000 97,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  444
FATİH KORKUT 120 14 64 42 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 135 135 135 6420 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız cAede EabebC  B ca   A   DE aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 2 19 9 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız cb CEb b dceb eaaa dab e  cb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız aae eD Bd c d cB   b badad  ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 1 18 11 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız b cBdb  eb  cac  b badbdb e a 

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 8 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 16 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 5 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 5 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 0 7 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

161,603 80,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  557
FURKAN KIZAR 120 30 38 52 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 81 81 81 5319 % 80,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BA EbdbCAebCDdedAaAE bDeeDEBc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEbCEadDCADadBBeB CddaAde ab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız a  e e        b    ae         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  b      D           eac  CbC d

S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

308,075 16,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  901
HAMZA AYDIN 120 71 48 1 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1062 % 16,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBCEdACbdaaDacABAdBDcADDBEECa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEDacCDACbcBdBCacdCAaCaEBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BeecCBeceCBdDCBECBeEeABaDAAEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ea EdBDbaDEDBdEdEdeDcbBcccCede

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 19 11 63

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 4 5 44

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 3 1 75

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 5 2 71

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 4 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 6 4 60

Biyoloji 10 2 8 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

132,340 91,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  581
HEDİYE TEKİN 120 25 59 36 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 111 111 111 6023 % 91,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız B DcC bde bCa aBeBdabbe eDEac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız Bd CdadceAcCbacBdd  ecdCaBE Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız    A adB a    b    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız aed ed CeDEbdbde cceeBcAebdeBe

S D Y B%

Türkçe 30 8 16 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 6 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 2 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 8 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 8 10

Biyoloji 10 3 7 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

252,470 36,39
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  562
HEDİYE ULUTAŞ 120 59 42 19 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 6 2407 % 36,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADc aECe E ccceAdAE ADBDDcBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEACaDcDCAbbCaBeBCCaabdCCBEaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız CBBe DaB b d  EB  dE   BaAbbc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 3 1 5,25 % 53

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız aDdBBE CaDaDdEBB  DcecAbDCdCad

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 9 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 4 3 44

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 6 3 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 4 0 100

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 3 50

Biyoloji 10 4 6 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

173,350 75,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  582
HİCRET USLU 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 70 70 70 4969 % 75,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBCdEACEeabb aABe BDdAecBEd e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dC EDadec C  B e Ca  d C   AD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  A    a        aC c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız         a      e  b D  A   e a

S D Y B%

Türkçe 30 15 12 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 1 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 2 2 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

0,000 97,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  233
İCR  AH İ N KO*UT 120 12 48 60 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 135 135 135 6420 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız cAcEe a dbc    dceAabeecba B e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız adeeEadcad  aB cB           ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  c d aB A b    B     b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız b a d cda  b  B aa  c  d  c  C

S D Y B%

Türkçe 30 4 18 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 4 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 1 3 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

0,000 97,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  584
İSMAİLTUNC 120 8 31 81 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 135 135 135 6420 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız cc  eb  Aa  DEe       D c a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aE   a b       ced  b e  c  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız e    a   b    c      d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız b cB  e D   c d    a   e  b c 

S D Y B%

Türkçe 30 4 8 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 3 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 0 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 0 3 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

124,125 93,29
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  207
KADİR KAVAK 120 22 73 25 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 121 121 121 6171 % 93,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız baBdEdbaddb bCce dEa bADe EcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız cCdEaaebceCdaeaB adCCeebCacba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız cAb bBD eeaADac dadaAe        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 1 21 8 -4,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ed bcde  c  da ec cb bcAcaeeea

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 13 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 5 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 4 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 6 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 6 0

Biyoloji 10 1 8 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

159,375 81,38
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  352
MEHMET SOYUTEMİZ 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 84 84 84 5383 % 81,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız  A  a   b              BD E Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız dEdCEacDCADCCBBeebCCCDACdBEEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız    eb ecAeeb  a       b CA e e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  ee            e  Da          

S D Y B%

Türkçe 30 5 3 17

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 11 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 0 0 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

180,493 71,84
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  573
MERVAN ORHAN 120 33 33 54 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4752.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 62 62 62 4752 % 71,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBdEdAa dEdaaBe  cB ab cBEEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız AbaEeaebDACacBBeCd   d CdEBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız dACB  b           Aa  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız          DE d     D    d  be  

S D Y B%

Türkçe 30 11 14 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 3 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 0 3 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

192,353 65,80
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  564
NEFİSE  KAPLAN 120 35 31 54 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 41 41 41 4353 % 65,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADc dbCACbC b dAdA  AcdD EeEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aE CEadeC c CBaed CbCDdCaBEEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız    A D e      b    EA  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız                     eeAd bAeBe

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 2 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 0 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

189,048 67,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  568
NEŞENUR ÇETİN 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 46 46 46 4460 % 67,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADd  Edba dcEBBABAEcbDBbeEeE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEdCdD DCAbbC Bec CbecACaBaEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız   B           b     A    b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız aea    CD a       a eaAADCbe d

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 0 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 0 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

163,325 79,59
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  561
NESRİN KESKİN 120 31 51 38 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 78 78 78 5265 % 79,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBbEdAabdcdcdBeBAEaDEADbaEbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACaEaEcCDdCCcddaaadbebbCdbcAcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  e Bb Dcea        cE   d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız eea                  eaAAceeeB

S D Y B%

Türkçe 30 14 16 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 7 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 4 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

129,013 91,99
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  563
ÖMER GÜLEN 120 26 65 29 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 116 116 116 6085 % 91,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız  DBeaEbCcCcd bddBecaaa ecBE CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCBEaddecAa Dea d dbebDdaade c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız dbecCecead                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ceaEBdceaDEcBeacbBecDA cbeadCa

S D Y B%

Türkçe 30 10 16 33

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 8 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 7 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 7 30

Biyoloji 10 3 6 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

162,005 80,15
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  31
RIDVAN KESKİN 120 31 42 47 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 79 79 79 5302 % 80,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADdCbaCAb C  aeAc adbD DeEabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aE*CdadDeAcCdBeBB C b Add EE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız     baBBd b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız ee ad D  cab   c    Dcdd CAeB 

S D Y B%

Türkçe 30 11 14 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 0 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

219,905 52,38
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  570
ŞEYMA KESEN 120 52 49 19 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 13 13 3465 % 52,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB caebECEcc cAeAEBacADDBdE B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız Aa ED cCDAbdbdBcCaBCdeDea cAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BeCBbaDcad cbCBEa  b   e bb b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 6 1 3 5,75 % 58

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız D DEcBDcCDED BEBd D ebcAdDCCea

S D Y B%

Türkçe 30 16 11 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 14 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 4 5 44

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 7 2 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 6 1 60

Biyoloji 10 4 6 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

156,423 82,59
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  580
SEYRAN KAYA 120 32 57 31 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 90 90 90 5463 % 82,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AeBbEEAebCadbbBeeAcBbbbDceEbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız eCaEDddeDAaeaBccbCdaaebCdEaADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız    c c   d A   EC   e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ecac  DDa acd ba    bbcAADCeda

S D Y B%

Türkçe 30 11 19 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

187,428 68,13
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  285
TUBA TARİ 120 39 41 40 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 48 48 48 4507 % 68,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız Be dbbECb   caa ABbE ADeDDEaE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEACaD eC cdeBB   Cb cACbBEEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  BaA Dc  b    b db     B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız aaaaa     aDB eddbDceeAADCced 

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 6 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 6 30

Biyoloji 10 4 5 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

159,178 81,44
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  569
ÜMİT ERDEM 120 30 37 53 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 85 85 85 5387 % 81,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAcE b d e C bB eBcEc DeDDEca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEeC DdbCAcbCBB c eCCDdCdBdcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız C  e ac b     b c  d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e                   adAcCAedd

S D Y B%

Türkçe 30 11 11 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

0,000 97,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  456
YUSUF  DURSUN 120 14 46 60 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 135 135 135 6420 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AaedEE acC   C    EB abD  da  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız da aede   d a   d dC   a b b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız    aCdD    b e d  ddd   c ca a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız be  c  b  cD eE a ca d   c  Ca

S D Y B%

Türkçe 30 8 9 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 12 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 2 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 4 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 1 3 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

226,343 49,18
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  560
ZEYNEP ÇAKIR 120 49 32 39 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 9 9 3253 % 49,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBeEd abdaEDCBABAbeDcADDBEE a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  CBEDacCDACC BB CaB CADCdEcA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız deb   D       B    ad BC e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız eB d  DcacaD      Dacd AA Ceb 

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 1 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 3 4 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

167,983 77,69
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  616
BEYZANUR ERSU 120 26 25 69 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 75 75 75 5139 % 77,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADECccd         B   AD  DE b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız e  CaDa aA dC a a CC  ACaB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız   dedD   a    cce aE d BC  c C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız                     c A  b eB 

S D Y B%

Türkçe 30 10 4 33

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 1 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

155,855 82,87
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  593
BÜNYAMİN ULUHATUN 120 32 48 40 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 91 91 91 5482 % 82,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız dDaCEde cCE cCeA ccaDbADaBcd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACaEaadCceCd Bcd eB dA CaacAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız de   cD     a      a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız De c dDaC aDBc  b a edeAAeCC B

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 5 4 50

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

180,578 71,75
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  605
BURAK BAĞCI 120 34 46 40 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 60 60 60 4746 % 71,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AaBacdACddc ea ABAEBDEbDD EEC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEDaaCcAbCDBBaadcbedab      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  eCcbBea    b Bd  A c  eb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız adbce    eEcdB     aaAdbc     

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 10 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 4 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 1 4 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

114,480 95,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  0
DENİZ SOLMA 120 22 73 25 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 128 128 128 6292 % 95,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AaaeEdAabbcE  ae cEa dbD  bd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız AeadaacCacCee  edbaC bDCe aec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız ecbcCBc De daae a Ab deCa   eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız eaD dcbcd E aBbaEaeeeedAd da*c

S D Y B%

Türkçe 30 6 16 20

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 17 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 6 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 6 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 6 30

Biyoloji 10 1 8 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

193,943 65,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  606
EDANUR ÖNER 120 36 34 50 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 38 38 38 4303 % 65,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADE dcdbec c  BeBdE AD DaEaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız cEACdDaDebD CBBBaCCbebACdcaEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız C Be           B C         D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e  d  Ce           e Ad bc ad

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 2 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 1 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 1 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

148,503 85,85
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  602
ELİF  KARDAŞ 120 25 38 57 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 99 99 99 5679 % 85,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BdDE  bd e b E BABdEdbe c cca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EACd aDe   C  eB  eabeCa E A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız C de  c c     E            D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız ae  dd dDcE    e d be AA   eBd

S D Y B%

Türkçe 30 8 13 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 3 3 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 0 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

139,178 88,77
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  633
ELİF NUR YILDIZ 120 23 32 65 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 107 107 107 5872 % 88,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADc Ea  bC aeaeAadaeD b DeEade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEa  CD a DBBeCa  dA bCE A c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  e                       b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e              a    Db cc  eb 

S D Y B%

Türkçe 30 8 16 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

193,405 65,38
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  363
EMİRHAN KIRŞAN 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 39 39 39 4325 % 65,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 3 18 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBeEEAabCEE                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 2 20 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEDaaCDA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BbCa  D       BaC Ad  BC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız eeD c abC  DBB      DbaedcbedB

S D Y B%

Türkçe 30 9 3 30

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 4 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 0 30

Biyoloji 10 2 8 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

188,465 67,68
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  192
ENES ÖZEL 120 36 33 51 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 47 47 47 4477 % 67,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBCEEAabCbcDCBAdAcBccbDccEd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEDaaCDAdCcBBeCaebeAbCdEcADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız abacaBeB          ba          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 17 12 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 6 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0



10 CAP 1

194,543 64,69
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  614
EZEL ÖZSUNAR 120 35 35 50 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 36 36 36 4279 % 64,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB EdAecd  DeBeBAddDEAaD EdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız AaBEDdcCbbC DBBBabaCeAbbadcAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BeC      b    B C           D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız                      dcAc Ceda

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 2 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 2 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

146,868 86,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  0
HATİCE DURSUN 120 22 28 70 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 101 101 101 5719 % 86,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBd dA  d cc     de dAeD E  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız bC Eac   bC e B Cb decDCdE dD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BeC  dD  b        d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız                     eA  b C eB

S D Y B%

Türkçe 30 7 10 23

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 3 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

196,468 63,76
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  613
KADRİY  AVCI 120 35 24 61 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 34 34 4218 % 63,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADECabCAa    B b     a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEACaDaDCA    B B      daBE Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız CcBA c  b      B C     BC  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  eeecbbCaD De       e cbDCA   

S D Y B%

Türkçe 30 8 5 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 0 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 8 3 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 3 3 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

116,925 94,62
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  356
NEZİR KÜNKÜL 120 19 55 46 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 125 125 125 6259 % 94,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız caB Ed acdEbc ebB ad d c  b  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız eCdEadaCa  beacd  a CA  eEa  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız dcCa Bc  e e a EC  d  Ba  d ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız b D c be  a  a B c De B d ab a

S D Y B%

Türkçe 30 4 16 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 6 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 12 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 5 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 1 5 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

103,130 96,51
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  615
NUHAT EKİNCİ 120 21 73 26 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 132 132 132 6384 % 96,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız dacCEcbeaCcbadeAaebdbEADccE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız eaBEaadCDcbdbadeeecdbea  EaAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 17 12 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız abCdeacebdabc abae d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız aaDEcBcbaDEbaecdaceba         

S D Y B%

Türkçe 30 8 19 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 10 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 17 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 8 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 9 10

Biyoloji 10 0 1 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

0,000 97,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  628
RAMAZAN KESKİN 120 8 22 90 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 135 135 135 6420 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız adDb b b ad      a a  b c E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  E Cda     C   BaC d    b    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız      c   a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız a a                    A     e

S D Y B%

Türkçe 30 2 11 7

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

107,825 96,04
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  620
SAMET BUDAK 120 13 42 65 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 131 131 131 6353 % 96,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız aecadbEdceadcEe               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EAd a  CAcba  edC bded  cab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  BdA e B cc     c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız eadBd     aDc       eBeca     

S D Y B%

Türkçe 30 2 13 7

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 6 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 3 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 1 4 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

225,888 49,40
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  627
SEMANUR METE 120 48 40 32 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 10 10 3268 % 49,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız  D ed be CEEDCBAe b  bAD eE  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCaEaaBCDbCCcaBaCadaCAbbdEBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BbCa  D       BaC AEcdBC    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız eeD c abC  DBBde  DceAcbA CCbB

S D Y B%

Türkçe 30 12 8 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 5 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 3 0 75

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 3 40

Biyoloji 10 5 4 50

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

255,885 34,63
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  810
ANIL ASLAN 120 59 37 24 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 5 2291 % 34,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBeEaA bdc DCBeeAbBDdbDDBEECc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCBEDacCDACCcaB Cea  ADCCEBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BAaB eDBD  ec  EC ed A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız DaDaa  cabdDBBEBEBa cAcAcD Cad

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 6 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 5 2 56

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 7 2 70

Biyoloji 10 4 5 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

206,958 58,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  811
ASYE MUTLU 120 43 31 46 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 27 27 27 3864 % 58,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BA E E C e  c  d BcEcbDBb EeEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEbCa aDCA  CBB   CaaDACdBEEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız   B  D        c  C  e  BaAb  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  De dbbacDa BE B  ecc A DC Cde

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 1 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 4 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 0 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

115,895 94,83
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  646
BERFİN IŞIK 120 21 54 45 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 126 126 126 6273 % 94,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AeBeddeebdEEcdBeabbdecbDbaEada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız bCcdeddCDAadbaBBaCcbCAaaCEcAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  d   d              e  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız     d  a       a    eAcAe bb a

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

157,868 82,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  636
BETÜL YALÇIN 120 32 40 48 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 88 88 88 5432 % 82,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB d Adbd beCaea EB  ADbabbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACaEDa CDAbCDcacabeCCdabd BADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız aAd   e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ecb  dDaeDd         cABAd CC  

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 5 2 50

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 3 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

202,613 60,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  812
BUŞRA DURSUN 120 40 26 54 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 29 29 29 4018 % 60,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AeBeE Ae C caCaAB aBDdADcBbbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCBEDadCDACCDBBdCaaCbdbCdEBADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 0 27 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız       D               BC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız                   D cdcAAD    

S D Y B%

Türkçe 30 14 12 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 0 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 0 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 3 3 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

158,725 81,71
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  252
EKREM DİLBER 120 26 36 58 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 86 86 86 5405 % 81,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAD  b ae   eEB e Ac AD c EBd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEdCEadcCAeb BBdBeCdacdb     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  cde  B         b  E         C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e c  b  c D add  D e b   c B 

S D Y B%

Türkçe 30 10 8 33

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 1 3 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

140,940 88,22
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  645
ENES OKAY 120 25 39 56 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 105 105 105 5836 % 88,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BdDd EcdAdaaD cdcdAbcbD  adaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız cEAadaBeCADCbBae dCadbACaBEEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız    e Da       a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  eae    c             c       

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 2 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

190,563 66,71
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  635
ESRA ALTUN 120 35 24 61 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 43 43 43 4413 % 66,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADE d C aabb    d E    D EeE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EdCaDB CAaeCB  B Cab ACdBEEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız CcBe D c      aB   E   B   c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız          D        bccaAA b    

S D Y B%

Türkçe 30 9 7 30

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 5 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

178,405 72,80
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  809
FİRDEVS GÜNE Ş 120 37 49 34 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 63 63 63 4816 % 72,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBaEdbe CEaebBAeAEBD beDdEcCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız eCaEaaaecbC cBBeCaBabdDCdEBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  e       C   d c c a dB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ecb  dDaeDE    a  a ebdAbeCCda

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 1 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 3 7 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

217,668 53,39
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  637
LATİFE TEKİN 120 41 19 60 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 16 16 16 3532 % 53,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB d A Ed b  BAeAEdD ADD E  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACaEDaBCDAC D   C   bA CdEBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BeCc  Dc      B    E  B     c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız          D         ccAaA  ba  

S D Y B%

Türkçe 30 14 6 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 0 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 4 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

194,508 64,75
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  643
MEDYA TEMİZ 120 41 44 35 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 37 37 37 4283 % 64,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADEad CbeEaebBeABAE bDdDeEecC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEeCaaaDebcCCBBeB CabDdCdBEEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız    e       C  c    a   BC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız becd EaeDDE    a  a edAbeCbCad

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 1 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 3 7 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

182,903 70,58
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  544
MERYEM AYDEMİR 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 57 57 57 4669 % 70,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAb C  C  a  E   BbEd  B eE cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEdCbDd CAb CBdBa b bD CCBEb D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız      Dc A       b  E  cBCd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e  c c        e  D c AA Cd   

S D Y B%

Türkçe 30 9 7 30

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 4 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 1 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 1 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 3 2 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 0 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

129,035 91,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  134
MUHSİN BAŞARAN 120 19 52 49 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 115 115 115 6084 % 91,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız aADEadbCAeaabcBeABecdAbeabEBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEAaaDeee DaCddaeaebeacbbcdaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 0 12 18 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız ae d  cab     d     ecc ea    

S D Y B%

Türkçe 30 12 18 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 0 5 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

149,220 85,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  631
NAİME SİNCAR 120 30 57 33 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 98 98 98 5651 % 85,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADcbcc  ECa eCBA dEBD ADa EE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız eCBEaadCc CCeBddbbe CdbCddcA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 16 13 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız ded dda ee  ae b  bb   a e  Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız b Dcac  Cea  Ba E aD ed bbdde 

S D Y B%

Türkçe 30 14 9 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 16 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 8 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 0 7 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

222,203 51,40
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  648
NARİN ÖZIŞIK 120 47 32 41 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 12 12 3400 % 51,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBCdd bEaaE C ABAEBDdADDBE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dCBEDadCDACCbBBdCba bADCCEBADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  e  dcD    A   a dbE  Bbce    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e  cc D        e  D eAacd CC  

S D Y B%

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 3 4 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

216,165 54,01
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  651
ŞEHMUS ASLAN 120 46 52 22 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 17 17 17 3573 % 54,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBeEdAeEaa DaBeBbaBDabDb EEea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız dC EaacCDbC e BeCbdadAeCdEBADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BeCaeaDBD  d   aC AabABC eb  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız Daaccd  CedDBBEe  ea  BA abe d

S D Y B%

Türkçe 30 14 14 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 11 10 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 4 4 44

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 2 43

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 4 40

Biyoloji 10 2 4 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 2 0 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

134,685 90,26
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  634
SEMANUR ALTUN 120 23 39 58 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 110 110 110 5971 % 90,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADE caCbec  a e dAEc D ce ea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  Ededa cC baCBB d aeeDAa B  Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız    e          c d          c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e      D E  c e a DDec Debe C

S D Y B%

Türkçe 30 8 13 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 3 5 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

91,160 96,95
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  653
SERHAT KARDAŞ 120 16 63 41 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 134 134 134 6413 % 96,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız cc dc Aa eEcc eA Abaaccb a Ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  a ceb  DAd D    dde   e EBee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 19 10 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız ed cee eD  bbe dd bde ab dcc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız eaDEBdce   Dcd a  ceaeB  eae a

S D Y B%

Türkçe 30 5 17 17

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 19 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 5 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 5 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 1 6 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

207,923 57,90
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  630
SULTAN GÜNEŞ 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 24 3830 % 57,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAD  EECAe   baBAB     BDeEBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEdCaDdDCAbCCBBBa babeACCBEbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  BBe ec         b d    BCd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız                e  D ccAdDbAC  

S D Y B%

Türkçe 30 14 6 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 3 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 4 4 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

165,608 78,68
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  622
SULTAN KAÇMAZ 120 29 58 33 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 76 76 76 5205 % 78,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADEdEECACE DbcaABdEbAc cDEa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EdCdaccecbddaBcceed   abB aA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız eBcebedBbaDCebc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 19 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız cDdBeabdcbbecaaeBdc bec       

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 6 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 8 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 8 10

Biyoloji 10 0 3 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

128,688 92,08
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  629
YUSUF YILMAZ 120 22 42 56 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 117 117 117 6091 % 92,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız AaBa  e  C  e BA   da b b b  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız bCaEaaaCDb bbBc CbaddbaCbEBAcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız    a                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e  aac cCaa d dB  Dcc cAb b CB

S D Y B%

Türkçe 30 5 10 17

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 3 4 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

126,868 92,55
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  647
ZEYNEP TOKTAŞ 120 29 82 9 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 118 118 118 6122 % 92,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBCEbdecCbcadBAdAcBDabD  EEea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız Aa EaacCD CacddaCae dAcCdacADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 27 1 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız deaabaaBeb cbdebbadacbBdcedbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 8 2 -2,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 24 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e baBcbeab  cabdcdebcbcbdaebCB

S D Y B%

Türkçe 30 14 14 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 27 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 9 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 4 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 6 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 8 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 8 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

168,013 77,67
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  623
ZİLAN DOĞ N 120 27 26 67 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 74 74 74 5138 % 77,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız   DE Ea     e BBAd E AaBDDEdEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EACaa aC cCCdB e Ca aACaBEdAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız    d  a        e    ecdA beb  

S D Y B%

Türkçe 30 13 6 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

186,653 68,65
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  618
AYŞE İLİK 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 50 50 50 4541 % 68,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBeEcA ba    BA  aB  ADbBE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  CdEea CDACCe B Ca  adbedd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız Be    e  d  b  dC  E ABe A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ec                DccAcAcDC e 

S D Y B%

Türkçe 30 12 6 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 6 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 1 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 4 4 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

152,838 83,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  210
BARANCAN 120 27 38 55 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 95 95 95 5555 % 83,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız aADEdEbCAaECedeeeBAEadecbeEcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEACaDeDCAbeedBdaeebe*edbdEEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  D             e    De  b     

S D Y B%

Türkçe 30 12 18 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 9 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 1 2 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

225,185 49,92
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  588
BERFİN EKİNCİ 120 44 31 45 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 11 11 3302 % 49,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB    C C  cC  cAE b ADDdEE a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  C ED e eAC baa C   aA CCcBAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BAaB  Dc  B b  E  bEeAB  Ac   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ee  B    aEDB ca  DDcbcAcDCddB

S D Y B%

Türkçe 30 13 5 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 6 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 4 1 44

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 0 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 4 6 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

186,510 68,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  612
ELİF KAYA 120 39 40 41 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 51 51 51 4547 % 68,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BA de  CAea    d edb A  DDEcEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEACaacDCA C BB dCCbb ACaBE AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız aadeCDeB   e       E d eC    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız cea BcDCba  B  e  aacBA  Cceed

S D Y B%

Türkçe 30 9 10 30

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 6 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 3 5 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 0 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

190,013 67,04
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  343
ELİF ŞEN 120 36 44 40 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 45 45 45 4435 % 67,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADEeacCAbaCebBdABdEEADBc E E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEACaaacCAbaeBBdd C aDdCdcEEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız Caee  BBA e   c b  de         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 0 13 17 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız abcedbb             eadb  ce  

S D Y B%

Türkçe 30 17 10 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 2 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 4 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 6 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

280,193 25,02
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  531
EMİNE HALİT 120 59 36 25 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 1655 % 25,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 3 7 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADECE Cb  CcE  eBAE ADBDDE EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEACaacDaAc CaBBBCCaCDACdebEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız aBa CDBB  DdB E    b A BCAb  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız cec accC adDBa c  DaceAADCcedd

S D Y B%

Türkçe 30 20 3 67

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 3 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 5 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 5 3 56

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 1 43

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 4 30

Biyoloji 10 4 6 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 2 1 67

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

185,495 69,25
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  550
ENES TAN 120 41 45 34 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 54 54 54 4581 % 69,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBeEdAdcCcEcdBABb ebbAD BdE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEDaBCDAeacBBdCedaeAbeCEBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız aeb C D ed     ceaAbdce       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız De d  ac  ded  B    b  AA Ce  

S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 12 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 5 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 3 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 3 2 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

175,808 74,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  497
HALİL DALDAL 120 34 42 44 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 65 65 65 4903 % 74,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız abDECdbCA  acc ceabE AbBcDEeEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız dEACaDdceA daBBdabCaCDAaaBaEAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız CBBA De e  e    d  d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  bc     a   BE ed D      C e e

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 5 2 56

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 1 2 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

219,230 52,62
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  340
HALİME ORHAN 120 43 28 49 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 14 14 3481 % 52,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADcecba Cc  EBBAB a ADBbDEBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız dE CaD DCAeC  Bd  CCabACdBaEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  aBe D     d       E A BeAc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız   c B       B     Dcc Ab Ccee 

S D Y B%

Türkçe 30 16 8 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 5 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 3 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 0 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 2 5 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

195,958 64,14
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  558
HÜSEYİN SEYİTOLU 120 38 37 45 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 35 35 35 4243 % 64,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBeEd ebCa  aBABdEeccA DBEa d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACdEDadeDA C cB CaabCADedE ADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BACB eD  e e   b  dE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız  cad  a  b D c e  Db  c   Ce  

S D Y B%

Türkçe 30 13 12 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 5 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 5 2 56

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 1 2 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

197,738 63,08
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  245
İSMAİL AYSAN 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 32 32 32 4173 % 63,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADECdbCA  acc ceabE AbBDDEeEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız aEdCaDaDeADaaBBBab CeDeCeBa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız CB A     b       C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız                     eebADCA   

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 1 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

269,500 28,95
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  670
MAKBULE SULTAN BİÇEN 120 55 31 34 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 4 4 1915 % 28,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADEC   Aeaa bBdABAE ADeD EaE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  aACaDdDCAcCCaBB CCbeDdCdcEEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız C BACD B   d  E dC EecDBCAdD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 5 1 4 4,75 % 48

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız cDc  bcaD EDBE B  b c d       

S D Y B%

Türkçe 30 16 7 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 0 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 15 5 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 5 1 56

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 3 43

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 1 50

Biyoloji 10 0 2 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

200,815 61,51
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  275
MELEK KAYA 120 43 52 25 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 31 31 31 4069 % 61,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBCEdbe Cd bbBedbEebdbDceEECa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACaEeaaecACCcBBd Cd  dDCddaADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  A caB  D          acdBaDAdEDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız edccB  cCadDBBcad D cb AA beeB

S D Y B%

Türkçe 30 12 16 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 7 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 4 43

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 4 40

Biyoloji 10 3 5 30

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

233,340 45,79
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  293
MERYEM IRMAK 120 49 36 35 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 8 8 3029 % 45,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBeEdb ECaE   ABAEBDdADDBEECe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız bCaEDacCeACCaBBBC B CAbCaEBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız Bda d  d      BE  Ad  Bb  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ee        dDdBaad accAc b bedB

S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 1 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 0 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 7 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 7 20

Biyoloji 10 2 6 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

181,240 71,37
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  532
MİNA 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 58 58 58 4721 % 71,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB EaAdcda    ABAEB  ADcBEECe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEDaeaDAC D    ad    CaaBAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız Bda d                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e  c                          

S D Y B%

Türkçe 30 16 7 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 3 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

273,413 27,38
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  547
NALİN SAYRAV 120 59 26 35 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 3 1811 % 27,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BAD e bC e  ed eAecEdADBDDE EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EdC DececDCC B BCC   AC BE AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız aaBeeD c   CB EBA  EcADBC  DEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 2 3 4,50 % 45

Kimya 10 5 1 4 4,75 % 48

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  eBBB cC DE BEB   DcD AeD cC d

S D Y B%

Türkçe 30 14 9 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 0 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 0 67

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 15 6 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 3 4 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 5 1 71

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 5 2 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 0 75

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 1 50

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

207,240 58,32
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  579
ÖZLEM SOLMAZ 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 26 26 26 3858 % 58,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADB EE e Ca eCBABdE   bDaBEE a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız bCBEDa CcACdcBB Cac CA CdEBADE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız dACa  ee          bE dB  A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e Dac cc aEDd   b aabbcbd Ce a

S D Y B%

Türkçe 30 15 7 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 6 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 3 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 1 7 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

156,588 82,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  0
SEMANUR KESKİN 120 33 54 33 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 89 89 89 5459 % 82,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBeddAbcdaac eeBAEBDcbDeedEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız AC EDdaCa CCDBBcCaaaeAbCddBAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız BAa  cec e d dBba ddedBCbbb cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız           baBB e   ae         

S D Y B%

Türkçe 30 11 18 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 18 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 4 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 4 29

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 0 1 0

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

236,958 44,13
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  559
SÜLEYMAN 120 54 28 38 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 7 7 2919 % 44,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBdEEA  C cDaBABAcaD ADcBEbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız ACBEDd CDAC DBBeCbaCCAbCCaBAeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  A a  DB       a   de     b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız e      D DEDBecc  Dac dAADCCCe

S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 1 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 1 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 4 40

Biyoloji 10 6 3 60

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10 CAP 1

173,455 75,07
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  577
UĞUR ŞAHİN 120 31 41 48 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 69 69 69 4966 % 75,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADBb dbebCEaeaeedbEebdADDeEE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  C ED ae  Ca      d   cCddaADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız  A ab   D          acdBaDAdED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız ecc    a aEDB c   D c     CeeB

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 2 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 4 43

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 1 40

Biyoloji 10 2 3 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10 CAP 1

155,693 82,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  272
ÜZLİFET KESKİN 120 26 27 67 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 92 92 92 5489 % 82,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız ab     C     a   BdE bDBDDbeEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  EdCaDcDCAcd    a CadDACacEEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız a ae            dC E       c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız  e                   aA bC  d 

S D Y B%

Türkçe 30 8 8 27

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 4 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

168,743 77,29
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  621
ZEYNEP ŞEN 120 26 19 75 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 73 73 73 5113 % 77,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEEACECEEDCBABAEBDEADDBEECB

Cevaplarınız ADe  dAe C     A  EBb A DBEb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A ACBEDEBCDACCDBBBCCBCCADCCEBADE

Cevaplarınız  C Eaa CDAC  BBeCaa bd CdE A E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACBCBDBDCBADCBECBAEAABCDAAEDC

Cevaplarınız     C                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBDEBBDDCDEDBBEBEBDDDABAADCCCB

Cevaplarınız b   de         c       ecD    

S D Y B%

Türkçe 30 11 5 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 1 0 50

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 0 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 1 0 11

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 1 2 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

217,943 53,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  555
ZİLAN TORLAK 120 39 39 42 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 15 15 3519 % 53,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADceE bbCdae B Aed  bDBcDEaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız  E Caeace        a       B   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız  BBAaDBB DD   b  a  cdDBaAdDEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız ced BcaaD EDBcB  dDcc db  Aed 

S D Y B%

Türkçe 30 13 12 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 2 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 14 7 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 6 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3 4 43

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 3 50

Biyoloji 10 1 5 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



10 CAP 1

164,635 79,06
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10R  -  20013
HAYAL YAVUZ 120 30 49 41 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 77 77 77 5230 % 79,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 143 143 143 6615

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BADECEECACECDEBBABAEEADBDDEBEC

Cevaplarınız BADE a db c D eB d b bD DaEcEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BEACEDBDCADCCBBBBCCCCDACCBEEAD

Cevaplarınız BEACaDeDCA Cb d  b C   e ad  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBBACDBBADDCBCEBACBEAADBCAADEC

Cevaplarınız b Bc D c ecb C eb  Eb c  Ad Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 18 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDBBBEDCDDEDBEBBBEDDDBAADCACBC

Cevaplarınız a Beea  ceb cd B c cbecAc b de

S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 2 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 12 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 9 2 4 22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0

Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 1 7 10

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

