
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

KATILIMLAR

1 980 ABDULSAMET METE 11A 8 20 3,00 1 9 -1,25 5 5 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 1 8 -1,00 22 62 6,50 120,705 595 152,715 495 90,951 588 125,715 583

2 496 NESLİHAN TURĞUT 11A 9 14 5,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 12 34 3,50 118,685 597 132,047 535 138,400 556

3 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 7 19 2,25 0 10 -2,50 5 4 4,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 11 1,25 0 8 -2,00 1 1 0,75 19 58 4,50 116,767 599 130,009 540 100,794 580 123,656 588

4 0 YUSRA TURĞUT 11 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 11 -1,75 2 8 0,00 1 3 0,25 22 64 6,00 113,100 601 149,225 504 106,342 612

5 470 ESRA KAVAK 11C 7 20 2,00 1 7 -0,75 3 4 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 14 38 4,50 112,812 603 131,441 537 112,382 601

6 492 YUSUF ASLAN 11C 4 12 1,00 1 2 0,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 32 3,00 108,907 604 118,108 554 108,578 608

7 465 BÜŞRA 11A 3 15 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 8 -2,00 13 44 2,00 106,450 607 101,128 592 112,068 554 104,305 615

8 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 4 13 0,75 0 4 -1,00 3 4 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 9 27 2,25 106,187 608 114,775 558 105,245 613

9 222 BÜŞRA IŞIK 11C 5 14 1,50 1 7 -0,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 9 31 1,25 105,810 609 108,892 578 110,480 604

10 197 ZERİFE KALKAN 11E 9 20 4,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 9 42 -1,50 105,730 610 92,989 599 127,930 576

11 130 EKREM BAŞARAN 11D 4 26 -2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 7 2,25 16 54 2,50 105,492 611 100,031 594 115,715 538 96,854 638

12 190 HASAN YALÇIN 11C 5 14 1,50 0 8 -2,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 8 1,00 9 41 -1,25 103,390 614 86,656 604 106,990 565 116,833 596

13 483 İSA ÖZDEMİR 11D 6 19 1,25 2 6 0,50 5 4 4,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 8 -2,00 0 2 -0,50 14 45 2,75 102,817 616 134,147 531 96,029 645

14 0 HALİS ÇİÇEK 11E 3 24 -3,00 2 6 0,50 2 6 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 9 21 3,75 0 10 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 22 88 0,00 102,217 618 90,188 602 110,303 561 102,894 616

15 514 ZEYNEP TEKİN 11B 3 9 0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 7 25 0,75 100,527 619 111,598 570 98,892 634

16 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 6 19 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 11 49 -1,25 100,212 621 92,853 600 108,735 606

17 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 5 18 0,50 0 9 -2,25 3 5 1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 9 40 -1,00 98,417 623 95,559 597 101,912 618

18 116 SEVVAL ŞİMŞEK 11A 4 22 -1,50 2 6 0,50 2 5 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 0 6 -1,50 2 4 1,00 0 10 -2,50 15 64 -1,00 98,007 624 100,658 593 93,166 585 100,658 624

19 486 MAHMUTASOLM*ZLMAZ 11A 2 14 -1,50 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 8 1,00 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 14 61 -1,25 96,820 625 106,990 565 95,893 646

20 482 SULTAN GÜNER 11A 1 25 -5,25 2 2 1,50 5 9 2,75 1 7 -0,75 5 3 4,25 0 9 -2,25 14 55 0,25 96,777 626 72,895 615 127,146 511 80,836 685

21 212 MERVE ASLAN 11C 2 17 -2,25 1 7 -0,75 4 6 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 6 -1,50 11 47 -0,75 93,905 627 104,952 586 89,206 590 87,482 667

22 507 SERANUR ÖNAL 11A 2 18 -2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 7 2,25 1 7 -0,75 2 8 0,00 0 9 -2,25 12 59 -2,75 93,597 628 85,737 605 96,656 583 96,854 638

23 481 HELİN OKÇU 11D 4 20 -1,00 0 8 -2,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 6 0,50 9 47 -2,75 93,570 629 103,500 575 96,207 644

24 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 3 20 -2,00 2 6 0,50 2 7 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 5 12 2,00 0 6 -1,50 0 8 -2,00 1 9 -1,25 15 73 -3,25 92,272 630 95,580 596 83,793 591 98,756 635

25 191 NİSANUR YAVUZ 11A 6 21 0,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 6 1,50 2 6 0,50 0 9 -2,25 12 65 -4,25 91,635 631 78,245 613 102,069 617

26 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 2 23 -3,75 3 7 1,25 3 5 1,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 10 49 -2,25 89,215 632 78,600 612 105,245 569 78,600 690

27 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 3 21 -2,25 0 6 -1,50 0 9 -2,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 5 1,75 1 5 -0,25 2 8 0,00 2 8 0,00 12 69 -5,25 88,962 633 110,637 557 95,423 647

28 70 MUSTAFAALTUN 11D 2 22 -3,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 10 55 -3,75 88,825 634 104,284 574 86,698 668

29 459 ALİ ŞAHİN 11B 1 22 -4,50 2 7 0,25 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 9 0,75 10 51 -2,75 86,562 635 74,953 614 105,245 569 73,365 699
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

KATILIMLAR

30 194 YUNUS KAYA 11A 2 22 -3,50 1 0 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 9 0,75 2 4 1,00 1 8 -1,00 0 9 -2,25 11 61 -4,25 84,755 636 80,345 609 90,951 588 80,345 686

31 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 1 14 -2,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 11 1,25 0 8 -2,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 7 54 -6,50 83,500 637 91,264 587 90,501 661

32 460 BARAN ÜNER 11B 4 20 -1,00 1 6 -0,50 3 5 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 38 2,50 110,501 572 104,618 573 91,442 658

33 378 BEHİYE ÇELİK 11D 6 24 0,00 2 8 0,00 5 5 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 9 -1,25 16 54 2,50 123,834 546 92,069 655

34 494 FURKAN KORKUT 11D 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 25 -1,25 20 70 2,50 123,834 546 92,069 655

35 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 4 18 -0,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 12 40 2,00 112,403 568 96,520 642

36 196 GÜLSÜM ORHAN 11B 4 20 -1,00 2 2 1,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 10 33 1,75 115,266 557 88,265 664

37 454 EDANUR KAYA 11E 5 19 0,25 2 7 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 10 33 1,75 112,873 565 101,755 619

38 0 ENES BAĞCI 11E 4 20 -1,00 3 7 1,25 3 7 1,25 1 3 0,25 11 37 1,75 110,501 572 93,030 652

39 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 6 24 0,00 1 7 -0,75 5 5 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 13 45 1,75 111,128 571 100,010 626

40 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 3 20 -2,00 2 7 0,25 4 5 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 11 41 0,75 101,933 591 87,638 666

41 484 11A 4 19 -0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 8 0,00 2 4 1,00 2 5 0,75 0 7 -1,75 13 53 -0,25 97,952 595 94,775 650

42 120 EVİN MERYEM OKAY 11B 4 18 -0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 10 42 -0,50 104,461 588 88,579 663

43 473 FETULLAH SİNCAR 11C 4 17 -0,25 0 8 -2,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 10 42 -0,50 101,442 579 96,677 640

44 493 NAİME SOYORAL 11C 4 21 -1,25 1 9 -1,25 3 6 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 11 46 -0,50 102,403 590 84,932 675

45 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 5 19 0,25 1 8 -1,00 4 6 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 51 -0,75 104,932 587 96,990 637

46 479 HAVVA TUNÇ 11D 3 21 -2,25 1 6 -0,50 4 4 3,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 6 -1,50 10 43 -0,75 103,364 589 74,776 693

47 187 DELAL KARDAŞ 11B 1 19 -3,75 2 4 1,00 3 4 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 9 40 -1,00 94,482 598 73,835 696

48 477 HASAN ŞAHİN 11D 4 17 -0,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 9 41 -1,25 95,089 649

49 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 0 16 -4,00 1 7 -0,75 3 3 2,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 7 35 -1,75 84,796 606 73,678 698

50 186 SEHER ÇAKIR 11E 5 20 0,00 0 7 -1,75 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 9 43 -1,75 100,010 626

51 461 BEDİA ORAK 11C 3 21 -2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 8 40 -2,00 89,070 603 84,305 678

52 350 MUSTAFA KESKİN 11B 3 20 -2,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 45 -2,25 86,050 672

53 383 AHMET ÖZGÜR ORAK 11E 5 20 0,00 0 4 -1,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 7 37 -2,25 100,010 626

54 223 ÖMER YILDIRIM 11D 2 16 -2,00 1 7 -0,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 7 37 -2,25 86,050 672

55 126 NARİN KESKİN 11C 4 21 -1,25 0 9 -2,25 3 7 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 10 49 -2,25 89,697 662

56 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 2 13 -1,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 6 33 -2,25 91,285 659

57 184 MÜLAYİM YILMAZ 11C 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 10 50 -2,50 82,560 682

58 480 HELEN YILDIZHAN 11C 2 25 -4,25 1 5 -0,25 4 5 2,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 9 46 -2,50 79,875 610 71,933 703
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

KATILIMLAR

59 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 2 18 -2,50 2 4 1,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 6 34 -2,50 82,560 682

60 513 ZEYNEP K PL N 11B 0 17 -4,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 6 35 -2,75 79,875 610 70,345 704

61 320 YUSUF BATOM 11A 0 6 -1,50 3 0 3,00 2 11 -0,75 0 9 -2,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 8 43 -2,75 109,540 575 95,245 648

62 221 NURHAN DAŞ 11D 3 17 -1,25 0 7 -1,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 7 39 -2,75 86,520 669

63 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 4 22 -1,50 0 8 -2,00 4 5 2,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 10 52 -3,00 84,775 676

64 436 NAZAR ÇETİN 11E 3 24 -3,00 1 8 -1,00 3 6 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 10 52 -3,00 82,247 607 79,070 689

65 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 2 18 -2,50 4 6 2,50 3 5 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 13 -3,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 9 -2,25 14 68 -3,00 112,737 566 61,913 706

66 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 4 19 -0,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 8 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 7 -1,75 10 52 -3,00 94,775 650

67 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 3 20 -2,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 8 44 -3,00 82,874 681

68 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 3 21 -2,25 0 7 -1,75 2 6 0,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 8 44 -3,00 85,893 674

69 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 4 24 -2,00 2 8 0,00 2 7 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 9 49 -3,25 84,462 677

70 466 BÜŞRA ÖNER 11A 2 20 -3,00 2 6 0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 0 8 -2,00 11 57 -3,25 77,482 691

71 147 EVİN KIZMAZ 11D 3 20 -2,00 1 9 -1,25 3 6 1,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 8 45 -3,25 79,697 687

72 0 RAMAZAN TURĞUT 11C 1 17 -3,25 0 4 -1,00 4 6 2,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 7 41 -3,25 82,090 608 74,149 695

73 214 AHMET IŞIK 11B 3 13 -0,25 1 6 -0,50 1 8 -1,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 6 38 -3,50 98,265 636

74 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 5 19 0,25 1 8 -1,00 1 8 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 5 0,75 12 62 -3,50 95,893 584 92,226 654

75 319 NARİN ADSIZ 11E 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 6 0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 7 -0,75 10 55 -3,75 82,560 682

76 495 NESLİHAN KESKİN 11A 1 9 -1,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 0 6 -1,50 6 40 -4,00 86,520 669

77 199 YUNUS OĞUZ 11C 3 21 -2,25 2 7 0,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 8 48 -4,00 84,305 678

78 462 BERAT ASLAN 11B 3 25 -3,25 1 9 -1,25 3 5 1,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 7 -0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 11 61 -4,25 97,952 582 72,560 701

79 472 FATMAU *  Ç 11E 5 24 -1,00 0 9 -2,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 9 54 -4,50 93,030 652

80 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN 11D 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 7 -0,75 10 58 -4,50 86,520 669

81 217 EVİN İLGEN 11A 1 15 -2,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 0 9 -2,25 6 44 -5,00 74,462 694

82 500 RIDVAN ŞAHİN 11B 3 17 -1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 37 -5,25 83,344 680

83 200 ARDA ERPOLAT 11A 3 27 -3,75 0 10 -2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 8 53 -5,25 73,835 696

84 488 KIRAÇ 11D 4 17 -0,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 6 -1,50 8 53 -5,25 96,677 640

85 476 GÜLİSTAN KIZMAZ 11C 2 21 -3,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 5 42 -5,50 72,560 701

86 457 AHMETASLAN 11B 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 9 58 -5,50 79,384 688

87 206 HELİN KONAK 11B 1 19 -3,75 0 9 -2,25 3 4 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 5 42 -5,50 65,894 705
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

KATILIMLAR

88 161 YUSUF DENİZ 11E 5 25 -1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 7 50 -5,50 88,109 665

89 489 MELİKE EREN 11D 3 22 -2,50 1 9 -1,25 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 6 -1,50 7 50 -5,50 73,031 700

90 205 HASAN BARLAK 11A 5 22 -0,50 0 7 -1,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 7 -0,75 2 4 1,00 0 6 -1,50 0 8 -2,00 9 64 -7,00 91,755 657
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 YUSRA TURĞUT 11 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 11 -1,75 2 8 0,00 1 3 0,25 22 64 6,00 113,100 601 149,225 504 106,342 612

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 980 ABDULSAMET METE 11A 8 20 3,00 1 9 -1,25 5 5 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 1 8 -1,00 22 62 6,50 120,705 595 152,715 495 90,951 588 125,715 583

2 496 NESLİHAN TURĞUT 11A 9 14 5,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 12 34 3,50 118,685 597 132,047 535 138,400 556

3 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 7 19 2,25 0 10 -2,50 5 4 4,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 11 1,25 0 8 -2,00 1 1 0,75 19 58 4,50 116,767 599 130,009 540 100,794 580 123,656 588

4 465 BÜŞRA 11A 3 15 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 8 -2,00 13 44 2,00 106,450 607 101,128 592 112,068 554 104,305 615

5 116 SEVVAL ŞİMŞEK 11A 4 22 -1,50 2 6 0,50 2 5 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 0 6 -1,50 2 4 1,00 0 10 -2,50 15 64 -1,00 98,007 624 100,658 593 93,166 585 100,658 624

6 486 MAHMUTASOLM*ZLMAZ 11A 2 14 -1,50 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 8 1,00 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 14 61 -1,25 96,820 625 106,990 565 95,893 646

7 482 SULTAN GÜNER 11A 1 25 -5,25 2 2 1,50 5 9 2,75 1 7 -0,75 5 3 4,25 0 9 -2,25 14 55 0,25 96,777 626 72,895 615 127,146 511 80,836 685

8 507 SERANUR ÖNAL 11A 2 18 -2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 7 2,25 1 7 -0,75 2 8 0,00 0 9 -2,25 12 59 -2,75 93,597 628 85,737 605 96,656 583 96,854 638

9 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 3 20 -2,00 2 6 0,50 2 7 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 5 12 2,00 0 6 -1,50 0 8 -2,00 1 9 -1,25 15 73 -3,25 92,272 630 95,580 596 83,793 591 98,756 635

10 191 NİSANUR YAVUZ 11A 6 21 0,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 6 1,50 2 6 0,50 0 9 -2,25 12 65 -4,25 91,635 631 78,245 613 102,069 617

11 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 3 21 -2,25 0 6 -1,50 0 9 -2,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 5 1,75 1 5 -0,25 2 8 0,00 2 8 0,00 12 69 -5,25 88,962 633 110,637 557 95,423 647

12 194 YUNUS KAYA 11A 2 22 -3,50 1 0 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 9 0,75 2 4 1,00 1 8 -1,00 0 9 -2,25 11 61 -4,25 84,755 636 80,345 609 90,951 588 80,345 686

13 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 1 14 -2,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 11 1,25 0 8 -2,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 7 54 -6,50 83,500 637 91,264 587 90,501 661

14 484 11A 4 19 -0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 8 0,00 2 4 1,00 2 5 0,75 0 7 -1,75 13 53 -0,25 97,952 595 94,775 650

15 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 2 13 -1,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 6 33 -2,25 91,285 659

16 320 YUSUF BATOM 11A 0 6 -1,50 3 0 3,00 2 11 -0,75 0 9 -2,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 8 43 -2,75 109,540 575 95,245 648

17 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 2 18 -2,50 4 6 2,50 3 5 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 13 -3,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 9 -2,25 14 68 -3,00 112,737 566 61,913 706

18 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 4 19 -0,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 8 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 7 -1,75 10 52 -3,00 94,775 650

19 466 BÜŞRA ÖNER 11A 2 20 -3,00 2 6 0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 0 8 -2,00 11 57 -3,25 77,482 691

20 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 5 19 0,25 1 8 -1,00 1 8 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 5 0,75 12 62 -3,50 95,893 584 92,226 654

21 495 NESLİHAN KESKİN 11A 1 9 -1,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 0 6 -1,50 6 40 -4,00 86,520 669

22 217 EVİN İLGEN 11A 1 15 -2,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 0 9 -2,25 6 44 -5,00 74,462 694

23 200 ARDA ERPOLAT 11A 3 27 -3,75 0 10 -2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 8 53 -5,25 73,835 696

24 205 HASAN BARLAK 11A 5 22 -0,50 0 7 -1,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 7 -0,75 2 4 1,00 0 6 -1,50 0 8 -2,00 9 64 -7,00 91,755 657



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 514 ZEYNEP TEKİN 11B 3 9 0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 7 25 0,75 100,527 619 111,598 570 98,892 634

2 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 6 19 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 11 49 -1,25 100,212 621 92,853 600 108,735 606

3 459 ALİ ŞAHİN 11B 1 22 -4,50 2 7 0,25 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 9 0,75 10 51 -2,75 86,562 635 74,953 614 105,245 569 73,365 699

4 460 BARAN ÜNER 11B 4 20 -1,00 1 6 -0,50 3 5 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 38 2,50 110,501 572 104,618 573 91,442 658

5 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 4 18 -0,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 12 40 2,00 112,403 568 96,520 642

6 196 GÜLSÜM ORHAN 11B 4 20 -1,00 2 2 1,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 10 33 1,75 115,266 557 88,265 664

7 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 6 24 0,00 1 7 -0,75 5 5 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 13 45 1,75 111,128 571 100,010 626

8 120 EVİN MERYEM OKAY 11B 4 18 -0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 10 42 -0,50 104,461 588 88,579 663

9 187 DELAL KARDAŞ 11B 1 19 -3,75 2 4 1,00 3 4 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 9 40 -1,00 94,482 598 73,835 696

10 350 MUSTAFA KESKİN 11B 3 20 -2,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 45 -2,25 86,050 672

11 513 ZEYNEP K PL N 11B 0 17 -4,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 6 35 -2,75 79,875 610 70,345 704

12 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 4 22 -1,50 0 8 -2,00 4 5 2,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 10 52 -3,00 84,775 676

13 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 4 24 -2,00 2 8 0,00 2 7 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 9 49 -3,25 84,462 677

14 214 AHMET IŞIK 11B 3 13 -0,25 1 6 -0,50 1 8 -1,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 6 38 -3,50 98,265 636

15 462 BERAT ASLAN 11B 3 25 -3,25 1 9 -1,25 3 5 1,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 7 -0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 11 61 -4,25 97,952 582 72,560 701

16 500 RIDVAN ŞAHİN 11B 3 17 -1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 37 -5,25 83,344 680

17 457 AHMETASLAN 11B 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 9 58 -5,50 79,384 688

18 206 HELİN KONAK 11B 1 19 -3,75 0 9 -2,25 3 4 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 5 42 -5,50 65,894 705

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 470 ESRA KAVAK 11C 7 20 2,00 1 7 -0,75 3 4 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 14 38 4,50 112,812 603 131,441 537 112,382 601

2 492 YUSUF ASLAN 11C 4 12 1,00 1 2 0,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 32 3,00 108,907 604 118,108 554 108,578 608

3 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 4 13 0,75 0 4 -1,00 3 4 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 9 27 2,25 106,187 608 114,775 558 105,245 613

4 222 BÜŞRA IŞIK 11C 5 14 1,50 1 7 -0,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 9 31 1,25 105,810 609 108,892 578 110,480 604

5 190 HASAN YALÇIN 11C 5 14 1,50 0 8 -2,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 8 1,00 9 41 -1,25 103,390 614 86,656 604 106,990 565 116,833 596

6 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 5 18 0,50 0 9 -2,25 3 5 1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 9 40 -1,00 98,417 623 95,559 597 101,912 618

7 212 MERVE ASLAN 11C 2 17 -2,25 1 7 -0,75 4 6 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 6 -1,50 11 47 -0,75 93,905 627 104,952 586 89,206 590 87,482 667

8 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 3 20 -2,00 2 7 0,25 4 5 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 11 41 0,75 101,933 591 87,638 666

9 473 FETULLAH SİNCAR 11C 4 17 -0,25 0 8 -2,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 10 42 -0,50 101,442 579 96,677 640

10 493 NAİME SOYORAL 11C 4 21 -1,25 1 9 -1,25 3 6 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 11 46 -0,50 102,403 590 84,932 675

11 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 0 16 -4,00 1 7 -0,75 3 3 2,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 7 35 -1,75 84,796 606 73,678 698

12 461 BEDİA ORAK 11C 3 21 -2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 8 40 -2,00 89,070 603 84,305 678

13 126 NARİN KESKİN 11C 4 21 -1,25 0 9 -2,25 3 7 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 10 49 -2,25 89,697 662

14 184 MÜLAYİM YILMAZ 11C 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 10 50 -2,50 82,560 682

15 480 HELEN YILDIZHAN 11C 2 25 -4,25 1 5 -0,25 4 5 2,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 9 46 -2,50 79,875 610 71,933 703

16 0 RAMAZAN TURĞUT 11C 1 17 -3,25 0 4 -1,00 4 6 2,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 7 41 -3,25 82,090 608 74,149 695

17 199 YUNUS OĞUZ 11C 3 21 -2,25 2 7 0,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 8 48 -4,00 84,305 678

18 476 GÜLİSTAN KIZMAZ 11C 2 21 -3,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 5 42 -5,50 72,560 701

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 130 EKREM BAŞARAN 11D 4 26 -2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 7 2,25 16 54 2,50 105,492 611 100,031 594 115,715 538 96,854 638

2 483 İSA ÖZDEMİR 11D 6 19 1,25 2 6 0,50 5 4 4,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 8 -2,00 0 2 -0,50 14 45 2,75 102,817 616 134,147 531 96,029 645

3 481 HELİN OKÇU 11D 4 20 -1,00 0 8 -2,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 6 0,50 9 47 -2,75 93,570 629 103,500 575 96,207 644

4 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 2 23 -3,75 3 7 1,25 3 5 1,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 10 49 -2,25 89,215 632 78,600 612 105,245 569 78,600 690

5 70 MUSTAFAALTUN 11D 2 22 -3,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 10 55 -3,75 88,825 634 104,284 574 86,698 668

6 378 BEHİYE ÇELİK 11D 6 24 0,00 2 8 0,00 5 5 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 9 -1,25 16 54 2,50 123,834 546 92,069 655

7 494 FURKAN KORKUT 11D 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 25 -1,25 20 70 2,50 123,834 546 92,069 655

8 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 5 19 0,25 1 8 -1,00 4 6 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 51 -0,75 104,932 587 96,990 637

9 479 HAVVA TUNÇ 11D 3 21 -2,25 1 6 -0,50 4 4 3,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 6 -1,50 10 43 -0,75 103,364 589 74,776 693

10 477 HASAN ŞAHİN 11D 4 17 -0,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 9 41 -1,25 95,089 649

11 223 ÖMER YILDIRIM 11D 2 16 -2,00 1 7 -0,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 7 37 -2,25 86,050 672

12 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 2 18 -2,50 2 4 1,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 6 34 -2,50 82,560 682

13 221 NURHAN DAŞ 11D 3 17 -1,25 0 7 -1,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 7 39 -2,75 86,520 669

14 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 3 20 -2,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 8 44 -3,00 82,874 681

15 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 3 21 -2,25 0 7 -1,75 2 6 0,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 8 44 -3,00 85,893 674

16 147 EVİN KIZMAZ 11D 3 20 -2,00 1 9 -1,25 3 6 1,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 8 45 -3,25 79,697 687

17 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN 11D 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 7 -0,75 10 58 -4,50 86,520 669

18 488 KIRAÇ 11D 4 17 -0,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 6 -1,50 8 53 -5,25 96,677 640

19 489 MELİKE EREN 11D 3 22 -2,50 1 9 -1,25 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 6 -1,50 7 50 -5,50 73,031 700
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,71 7,98 7,72 3,90 2,27 3,34 3,16 2,07 2,64 2,34 1,03 2,08 2,82 1,18 2,53 10,78 6,39 9,19 4,62 2,56 3,98 5,70 1,76 5,26 5,65 2,09 5,12 48,68 27,33 41,86 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,66 19,63 -1,24 0,94 6,59 -0,70 2,40 5,21 1,10 0,69 2,82 -0,02 0,67 3,56 -0,22 1,43 6,02 -0,07 0,64 3,26 -0,18 0,80 2,86 0,08 0,38 4,64 -0,78 11,61 54,59 -2,03 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 197 ZERİFE KALKAN 11E 9 20 4,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 9 42 -1,50 105,730 610 92,989 599 127,930 576

2 0 HALİS ÇİÇEK 11E 3 24 -3,00 2 6 0,50 2 6 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 9 21 3,75 0 10 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 22 88 0,00 102,217 618 90,188 602 110,303 561 102,894 616

3 454 EDANUR KAYA 11E 5 19 0,25 2 7 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 10 33 1,75 112,873 565 101,755 619

4 0 ENES BAĞCI 11E 4 20 -1,00 3 7 1,25 3 7 1,25 1 3 0,25 11 37 1,75 110,501 572 93,030 652

5 186 SEHER ÇAKIR 11E 5 20 0,00 0 7 -1,75 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 9 43 -1,75 100,010 626

6 383 AHMET ÖZGÜR ORAK 11E 5 20 0,00 0 4 -1,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 7 37 -2,25 100,010 626

7 436 NAZAR ÇETİN 11E 3 24 -3,00 1 8 -1,00 3 6 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 10 52 -3,00 82,247 607 79,070 689

8 319 NARİN ADSIZ 11E 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 6 0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 7 -0,75 10 55 -3,75 82,560 682

9 472 FATMAU *  Ç 11E 5 24 -1,00 0 9 -2,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 9 54 -4,50 93,030 652

10 161 YUSUF DENİZ 11E 5 25 -1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 7 50 -5,50 88,109 665
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

KATILIMLAR

1 980 ABDULSAMET METE 11A 8 20 3,00 10 20 5,00 2 5 0,75 2 17 -2,25 22 62 6,50 120,705 1 1 595 152,715 1 1 495 90,951 10 20 588 125,715 2 3 583

2 496 NESLİHAN TURĞUT 11A 9 14 5,50 2 12 -1,00 1 8 -1,00 12 34 3,50 118,685 2 2 597 132,047 2 4 535 138,400 1 1 556

3 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 7 19 2,25 7 19 2,25 4 11 1,25 1 9 -1,25 19 58 4,50 116,767 3 3 599 130,009 3 6 540 100,794 5 14 580 123,656 3 4 588

4 0 YUSRA TURĞUT 11 8 22 2,50 10 20 5,00 1 11 -1,75 3 11 0,25 22 64 6,00 113,100 1 4 601 149,225 1 2 504 106,342 1 10 612

5 470 ESRA KAVAK 11C 7 20 2,00 7 17 2,75 0 1 -0,25 14 38 4,50 112,812 1 5 603 131,441 1 5 537 112,382 2 6 601

6 492 YUSUF ASLAN 11C 4 12 1,00 5 13 1,75 1 3 0,25 1 4 0,00 11 32 3,00 108,907 2 6 604 118,108 2 9 554 108,578 4 9 608

7 465 BÜŞRA 11A 3 15 -0,75 3 8 1,00 3 6 1,50 4 15 0,25 13 44 2,00 106,450 4 7 607 101,128 6 27 592 112,068 2 3 554 104,305 4 12 615

8 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 4 13 0,75 5 14 1,50 9 27 2,25 106,187 3 8 608 114,775 3 11 558 105,245 5 11 613

9 222 BÜŞRA IŞIK 11C 5 14 1,50 4 17 -0,25 9 31 1,25 105,810 4 9 609 108,892 4 20 578 110,480 3 7 604

10 197 ZERİFE KALKAN 11E 9 20 4,00 0 22 -5,50 9 42 -1,50 105,730 1 10 610 92,989 3 34 599 127,930 1 2 576

11 130 EKREM BAŞARAN 11D 4 26 -2,50 8 21 2,75 4 7 2,25 16 54 2,50 105,492 1 11 611 100,031 6 29 594 115,715 1 2 538 96,854 2 25 638

12 190 HASAN YALÇIN 11C 5 14 1,50 1 19 -3,75 3 8 1,00 9 41 -1,25 103,390 5 12 614 86,656 10 38 604 106,990 1 6 565 116,833 1 5 596

13 483 İSA ÖZDEMİR 11D 6 19 1,25 8 16 4,00 0 8 -2,00 0 2 -0,50 14 45 2,75 102,817 2 13 616 134,147 1 3 531 96,029 5 31 645

14 0 HALİS ÇİÇEK 11E 3 24 -3,00 6 17 1,75 9 21 3,75 4 26 -2,50 22 88 0,00 102,217 2 14 618 90,188 4 36 602 110,303 1 5 561 102,894 2 13 616

15 514 ZEYNEP TEKİN 11B 3 9 0,75 4 12 1,00 0 4 -1,00 7 25 0,75 100,527 1 15 619 111,598 3 15 570 98,892 3 21 634

16 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 6 19 1,25 4 26 -2,50 1 4 0,00 11 49 -1,25 100,212 2 16 621 92,853 8 35 600 108,735 1 8 606

17 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 5 18 0,50 4 21 -1,25 0 1 -0,25 9 40 -1,00 98,417 6 17 623 95,559 8 32 597 101,912 6 15 618

18 116 SEVVAL ŞİMŞEK 11A 4 22 -1,50 6 17 1,75 3 5 1,75 2 20 -3,00 15 64 -1,00 98,007 5 18 624 100,658 7 28 593 93,166 8 18 585 100,658 6 17 624

19 486 MAHMUTASOLM*ZLMAZ 11A 2 14 -1,50 4 19 -0,75 3 8 1,00 5 20 0,00 14 61 -1,25 96,820 6 19 625 106,990 4 6 565 95,893 9 32 646

20 482 SULTAN GÜNER 11A 1 25 -5,25 2 2 1,50 5 9 2,75 6 19 1,25 14 55 0,25 96,777 7 20 626 72,895 13 49 615 127,146 1 1 511 80,836 19 70 685

21 212 MERVE ASLAN 11C 2 17 -2,25 8 19 3,25 1 2 0,50 0 9 -2,25 11 47 -0,75 93,905 7 21 627 104,952 5 21 586 89,206 3 22 590 87,482 10 52 667

22 507 SERANUR ÖNAL 11A 2 18 -2,50 3 10 0,50 4 7 2,25 3 24 -3,00 12 59 -2,75 93,597 8 22 628 85,737 10 39 605 96,656 6 16 583 96,854 8 25 638

23 481 HELİN OKÇU 11D 4 20 -1,00 3 21 -2,25 2 6 0,50 9 47 -2,75 93,570 3 23 629 103,500 4 12 575 96,207 4 30 644

24 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 3 20 -2,00 6 18 1,50 5 12 2,00 1 23 -4,75 15 73 -3,25 92,272 9 24 630 95,580 9 31 596 83,793 12 23 591 98,756 7 22 635

25 191 NİSANUR YAVUZ 11A 6 21 0,75 1 21 -4,25 0 2 -0,50 5 21 -0,25 12 65 -4,25 91,635 10 25 631 78,245 12 47 613 102,069 5 14 617

26 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 2 23 -3,75 6 21 0,75 2 5 0,75 10 49 -2,25 89,215 4 26 632 78,600 7 46 612 105,245 2 8 569 78,600 17 75 690

27 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 3 21 -2,25 1 22 -4,50 3 5 1,75 5 21 -0,25 12 69 -5,25 88,962 11 27 633 110,637 3 4 557 95,423 10 33 647

28 70 MUSTAFAALTUN 11D 2 22 -3,50 5 23 -0,75 3 5 1,75 0 5 -1,25 10 55 -3,75 88,825 5 28 634 104,284 3 11 574 86,698 9 53 668

29 459 ALİ ŞAHİN 11B 1 22 -4,50 6 20 1,00 3 9 0,75 10 51 -2,75 86,562 3 29 635 74,953 10 48 614 105,245 1 8 569 73,365 15 83 699

30 194 YUNUS KAYA 11A 2 22 -3,50 3 9 0,75 3 9 0,75 3 21 -2,25 11 61 -4,25 84,755 12 30 636 80,345 11 43 609 90,951 10 20 588 80,345 20 71 686
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

KATILIMLAR

31 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 1 14 -2,50 1 14 -2,50 4 11 1,25 1 15 -2,75 7 54 -6,50 83,500 13 31 637 91,264 9 19 587 90,501 17 46 661

32 460 BARAN ÜNER 11B 4 20 -1,00 7 17 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 38 2,50 110,501 5 17 572 104,618 2 10 573 91,442 6 44 658

33 378 BEHİYE ÇELİK 11D 6 24 0,00 9 21 3,75 1 9 -1,25 16 54 2,50 123,834 2 7 546 92,069 7 41 655

34 494 FURKAN KORKUT 11D 6 24 0,00 9 21 3,75 5 25 -1,25 20 70 2,50 123,834 2 7 546 92,069 7 41 655

35 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 4 18 -0,50 8 22 2,50 12 40 2,00 112,403 2 14 568 96,520 5 29 642

36 196 GÜLSÜM ORHAN 11B 4 20 -1,00 6 10 3,50 0 3 -0,75 10 33 1,75 115,266 1 10 557 88,265 8 49 664

37 454 EDANUR KAYA 11E 5 19 0,25 5 13 1,75 0 1 -0,25 10 33 1,75 112,873 1 12 565 101,755 3 16 619

38 0 ENES BAĞCI 11E 4 20 -1,00 7 17 2,75 11 37 1,75 110,501 2 17 572 93,030 6 38 652

39 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 6 24 0,00 7 21 1,75 13 45 1,75 111,128 4 16 571 100,010 2 18 626

40 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 3 20 -2,00 7 18 2,50 1 3 0,25 11 41 0,75 101,933 7 26 591 87,638 9 51 666

41 484 11A 4 19 -0,75 3 10 0,50 2 8 0,00 4 16 0,00 13 53 -0,25 97,952 8 30 595 94,775 12 36 650

42 120 EVİN MERYEM OKAY 11B 4 18 -0,50 6 19 1,25 0 5 -1,25 10 42 -0,50 104,461 6 23 588 88,579 7 48 663

43 473 FETULLAH SİNCAR 11C 4 17 -0,25 4 18 -0,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 10 42 -0,50 101,442 2 13 579 96,677 7 27 640

44 493 NAİME SOYORAL 11C 4 21 -1,25 7 21 1,75 0 4 -1,00 11 46 -0,50 102,403 6 25 590 84,932 11 60 675

45 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 5 19 0,25 6 22 0,50 1 7 -0,75 0 3 -0,75 12 51 -0,75 104,932 4 22 587 96,990 1 24 637

46 479 HAVVA TUNÇ 11D 3 21 -2,25 7 16 3,00 0 6 -1,50 10 43 -0,75 103,364 5 24 589 74,776 18 77 693

47 187 DELAL KARDAŞ 11B 1 19 -3,75 7 15 3,25 1 6 -0,50 9 40 -1,00 94,482 7 33 598 73,835 14 80 696

48 477 HASAN ŞAHİN 11D 4 17 -0,25 5 22 -0,50 0 2 -0,50 9 41 -1,25 95,089 6 35 649

49 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 0 16 -4,00 6 16 2,00 1 3 0,25 7 35 -1,75 84,796 11 40 606 73,678 16 82 698

50 186 SEHER ÇAKIR 11E 5 20 0,00 4 23 -1,75 9 43 -1,75 100,010 4 18 626

51 461 BEDİA ORAK 11C 3 21 -2,25 3 9 0,75 2 10 -0,50 8 40 -2,00 89,070 9 37 603 84,305 12 63 678

52 350 MUSTAFA KESKİN 11B 3 20 -2,00 6 23 0,25 0 2 -0,50 9 45 -2,25 86,050 9 57 672

53 383 AHMET ÖZGÜR ORAK 11E 5 20 0,00 2 14 -1,50 0 3 -0,75 7 37 -2,25 100,010 4 18 626

54 223 ÖMER YILDIRIM 11D 2 16 -2,00 5 21 -0,25 7 37 -2,25 86,050 12 57 672

55 126 NARİN KESKİN 11C 4 21 -1,25 5 23 -0,75 1 5 -0,25 10 49 -2,25 89,697 8 47 662

56 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 2 13 -1,25 2 12 -1,00 2 8 0,00 6 33 -2,25 91,285 16 45 659

57 184 MÜLAYİM YILMAZ 11C 4 26 -2,50 6 24 0,00 10 50 -2,50 82,560 14 67 682

58 480 HELEN YILDIZHAN 11C 2 25 -4,25 6 18 1,50 1 3 0,25 9 46 -2,50 79,875 13 44 610 71,933 18 87 703

59 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 2 18 -2,50 4 16 0,00 6 34 -2,50 82,560 15 67 682

60 513 ZEYNEP K PL N 11B 0 17 -4,25 6 18 1,50 6 35 -2,75 79,875 9 44 610 70,345 17 88 704
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

KATILIMLAR

61 320 YUSUF BATOM 11A 3 6 1,50 2 11 -0,75 3 26 -3,50 8 43 -2,75 109,540 5 19 575 95,245 11 34 648

62 221 NURHAN DAŞ 11D 3 17 -1,25 4 19 -0,75 0 3 -0,75 7 39 -2,75 86,520 10 54 669

63 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 4 22 -1,50 5 22 -0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 10 52 -3,00 84,775 10 61 676

64 436 NAZAR ÇETİN 11E 3 24 -3,00 6 22 0,50 1 6 -0,50 10 52 -3,00 82,247 5 41 607 79,070 10 74 689

65 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 2 18 -2,50 9 17 4,75 0 13 -3,25 3 20 -2,00 14 68 -3,00 112,737 4 13 566 61,913 24 90 706

66 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 4 19 -0,75 2 14 -1,50 2 8 0,00 2 11 -0,75 10 52 -3,00 94,775 12 36 650

67 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 3 20 -2,00 5 22 -0,50 0 2 -0,50 8 44 -3,00 82,874 14 66 681

68 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 3 21 -2,25 4 20 -1,00 1 3 0,25 8 44 -3,00 85,893 13 59 674

69 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 4 24 -2,00 5 24 -1,00 0 1 -0,25 9 49 -3,25 84,462 11 62 677

70 466 BÜŞRA ÖNER 11A 2 20 -3,00 4 17 -0,25 1 5 -0,25 4 15 0,25 11 57 -3,25 77,482 21 76 691

71 147 EVİN KIZMAZ 11D 3 20 -2,00 5 21 -0,25 0 4 -1,00 8 45 -3,25 79,697 16 72 687

72 0 RAMAZAN TURĞUT 11C 1 17 -3,25 5 17 0,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 7 41 -3,25 82,090 12 42 608 74,149 15 79 695

73 214 AHMET IŞIK 11B 3 13 -0,25 2 21 -3,25 1 4 0,00 6 38 -3,50 98,265 4 23 636

74 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 5 19 0,25 3 25 -3,25 0 6 -1,50 4 12 1,00 12 62 -3,50 95,893 7 17 584 92,226 14 40 654

75 319 NARİN ADSIZ 11E 4 26 -2,50 5 22 -0,50 1 7 -0,75 10 55 -3,75 82,560 9 67 682

76 495 NESLİHAN KESKİN 11A 1 9 -1,25 3 11 0,25 0 3 -0,75 2 17 -2,25 6 40 -4,00 86,520 18 54 669

77 199 YUNUS OĞUZ 11C 3 21 -2,25 4 22 -1,50 1 5 -0,25 8 48 -4,00 84,305 12 63 678

78 462 BERAT ASLAN 11B 3 25 -3,25 5 23 -0,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 11 61 -4,25 97,952 3 15 582 72,560 16 85 701

79 472 FATMAU *  Ç 11E 5 24 -1,00 4 25 -2,25 0 5 -1,25 9 54 -4,50 93,030 6 38 652

80 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN11D 5 25 -1,25 4 26 -2,50 1 7 -0,75 10 58 -4,50 86,520 10 54 669

81 217 EVİN İLGEN 11A 1 15 -2,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 4 19 -0,75 6 44 -5,00 74,462 22 78 694

82 500 RIDVAN ŞAHİN 11B 3 17 -1,25 1 15 -2,75 0 5 -1,25 4 37 -5,25 83,344 12 65 680

83 200 ARDA ERPOLAT 11A 3 27 -3,75 5 25 -1,25 0 1 -0,25 8 53 -5,25 73,835 23 80 696

84 488 KIRAÇ 11D 4 17 -0,25 3 27 -3,75 0 1 -0,25 1 8 -1,00 8 53 -5,25 96,677 3 27 640

85 476 GÜLİSTAN KIZMAZ 11C 2 21 -3,25 3 16 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 5 42 -5,50 72,560 17 85 701

86 457 AHMETASLAN 11B 4 26 -2,50 5 25 -1,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 9 58 -5,50 79,384 13 73 688

87 206 HELİN KONAK 11B 1 19 -3,75 4 18 -0,50 0 5 -1,25 5 42 -5,50 65,894 18 89 705

88 161 YUSUF DENİZ 11E 5 25 -1,25 2 23 -3,75 0 2 -0,50 7 50 -5,50 88,109 8 50 665

89 489 MELİKE EREN 11D 3 22 -2,50 4 22 -1,50 0 6 -1,50 7 50 -5,50 73,031 19 84 700

90 205 HASAN BARLAK 11A 5 22 -0,50 1 17 -3,25 1 7 -0,75 2 18 -2,50 9 64 -7,00 91,755 15 43 657

                                                3 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

KATILIMLAR
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11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 YUSRA TURĞUT 11 8 22 2,50 10 20 5,00 1 11 -1,75 3 11 0,25 22 64 6,00 113,100 1 4 601 149,225 1 2 504 106,342 1 10 612
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 980 ABDULSAMET METE 11A 8 20 3,00 10 20 5,00 2 5 0,75 2 17 -2,25 22 62 6,50 120,705 1 1 595 152,715 1 1 495 90,951 10 20 588 125,715 2 3 583

2 496 NESLİHAN TURĞUT 11A 9 14 5,50 2 12 -1,00 1 8 -1,00 12 34 3,50 118,685 2 2 597 132,047 2 4 535 138,400 1 1 556

3 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 7 19 2,25 7 19 2,25 4 11 1,25 1 9 -1,25 19 58 4,50 116,767 3 3 599 130,009 3 6 540 100,794 5 14 580 123,656 3 4 588

4 465 BÜŞRA 11A 3 15 -0,75 3 8 1,00 3 6 1,50 4 15 0,25 13 44 2,00 106,450 4 7 607 101,128 6 27 592 112,068 2 3 554 104,305 4 12 615

5 116 SEVVAL ŞİMŞEK 11A 4 22 -1,50 6 17 1,75 3 5 1,75 2 20 -3,00 15 64 -1,00 98,007 5 18 624 100,658 7 28 593 93,166 8 18 585 100,658 6 17 624

6 486 MAHMUTASOLM*ZLMAZ 11A 2 14 -1,50 4 19 -0,75 3 8 1,00 5 20 0,00 14 61 -1,25 96,820 6 19 625 106,990 4 6 565 95,893 9 32 646

7 482 SULTAN GÜNER 11A 1 25 -5,25 2 2 1,50 5 9 2,75 6 19 1,25 14 55 0,25 96,777 7 20 626 72,895 13 49 615 127,146 1 1 511 80,836 19 70 685

8 507 SERANUR ÖNAL 11A 2 18 -2,50 3 10 0,50 4 7 2,25 3 24 -3,00 12 59 -2,75 93,597 8 22 628 85,737 10 39 605 96,656 6 16 583 96,854 8 25 638

9 487 MEHMET KAÇMAZ 11A 3 20 -2,00 6 18 1,50 5 12 2,00 1 23 -4,75 15 73 -3,25 92,272 9 24 630 95,580 9 31 596 83,793 12 23 591 98,756 7 22 635

10 191 NİSANUR YAVUZ 11A 6 21 0,75 1 21 -4,25 0 2 -0,50 5 21 -0,25 12 65 -4,25 91,635 10 25 631 78,245 12 47 613 102,069 5 14 617

11 478 HAVA ŞİMŞEK 11A 3 21 -2,25 1 22 -4,50 3 5 1,75 5 21 -0,25 12 69 -5,25 88,962 11 27 633 110,637 3 4 557 95,423 10 33 647

12 194 YUNUS KAYA 11A 2 22 -3,50 3 9 0,75 3 9 0,75 3 21 -2,25 11 61 -4,25 84,755 12 30 636 80,345 11 43 609 90,951 10 20 588 80,345 20 71 686

13 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 1 14 -2,50 1 14 -2,50 4 11 1,25 1 15 -2,75 7 54 -6,50 83,500 13 31 637 91,264 9 19 587 90,501 17 46 661

14 484 11A 4 19 -0,75 3 10 0,50 2 8 0,00 4 16 0,00 13 53 -0,25 97,952 8 30 595 94,775 12 36 650

15 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 2 13 -1,25 2 12 -1,00 2 8 0,00 6 33 -2,25 91,285 16 45 659

16 320 YUSUF BATOM 11A 3 6 1,50 2 11 -0,75 3 26 -3,50 8 43 -2,75 109,540 5 19 575 95,245 11 34 648

17 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 2 18 -2,50 9 17 4,75 0 13 -3,25 3 20 -2,00 14 68 -3,00 112,737 4 13 566 61,913 24 90 706

18 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 4 19 -0,75 2 14 -1,50 2 8 0,00 2 11 -0,75 10 52 -3,00 94,775 12 36 650

19 466 BÜŞRA ÖNER 11A 2 20 -3,00 4 17 -0,25 1 5 -0,25 4 15 0,25 11 57 -3,25 77,482 21 76 691

20 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 5 19 0,25 3 25 -3,25 0 6 -1,50 4 12 1,00 12 62 -3,50 95,893 7 17 584 92,226 14 40 654

21 495 NESLİHAN KESKİN 11A 1 9 -1,25 3 11 0,25 0 3 -0,75 2 17 -2,25 6 40 -4,00 86,520 18 54 669

22 217 EVİN İLGEN 11A 1 15 -2,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 4 19 -0,75 6 44 -5,00 74,462 22 78 694

23 200 ARDA ERPOLAT 11A 3 27 -3,75 5 25 -1,25 0 1 -0,25 8 53 -5,25 73,835 23 80 696

24 205 HASAN BARLAK 11A 5 22 -0,50 1 17 -3,25 1 7 -0,75 2 18 -2,50 9 64 -7,00 91,755 15 43 657



11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11A

KATILIMLAR
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11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 514 ZEYNEP TEKİN 11B 3 9 0,75 4 12 1,00 0 4 -1,00 7 25 0,75 100,527 1 15 619 111,598 3 15 570 98,892 3 21 634

2 204 HASAN SAMET GÜNDÜZ 11B 6 19 1,25 4 26 -2,50 1 4 0,00 11 49 -1,25 100,212 2 16 621 92,853 8 35 600 108,735 1 8 606

3 459 ALİ ŞAHİN 11B 1 22 -4,50 6 20 1,00 3 9 0,75 10 51 -2,75 86,562 3 29 635 74,953 10 48 614 105,245 1 8 569 73,365 15 83 699

4 460 BARAN ÜNER 11B 4 20 -1,00 7 17 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 38 2,50 110,501 5 17 572 104,618 2 10 573 91,442 6 44 658

5 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 4 18 -0,50 8 22 2,50 12 40 2,00 112,403 2 14 568 96,520 5 29 642

6 196 GÜLSÜM ORHAN 11B 4 20 -1,00 6 10 3,50 0 3 -0,75 10 33 1,75 115,266 1 10 557 88,265 8 49 664

7 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 6 24 0,00 7 21 1,75 13 45 1,75 111,128 4 16 571 100,010 2 18 626

8 120 EVİN MERYEM OKAY 11B 4 18 -0,50 6 19 1,25 0 5 -1,25 10 42 -0,50 104,461 6 23 588 88,579 7 48 663

9 187 DELAL KARDAŞ 11B 1 19 -3,75 7 15 3,25 1 6 -0,50 9 40 -1,00 94,482 7 33 598 73,835 14 80 696

10 350 MUSTAFA KESKİN 11B 3 20 -2,00 6 23 0,25 0 2 -0,50 9 45 -2,25 86,050 9 57 672

11 513 ZEYNEP K PL N 11B 0 17 -4,25 6 18 1,50 6 35 -2,75 79,875 9 44 610 70,345 17 88 704

12 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 4 22 -1,50 5 22 -0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 10 52 -3,00 84,775 10 61 676

13 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 4 24 -2,00 5 24 -1,00 0 1 -0,25 9 49 -3,25 84,462 11 62 677

14 214 AHMET IŞIK 11B 3 13 -0,25 2 21 -3,25 1 4 0,00 6 38 -3,50 98,265 4 23 636

15 462 BERAT ASLAN 11B 3 25 -3,25 5 23 -0,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 11 61 -4,25 97,952 3 15 582 72,560 16 85 701

16 500 RIDVAN ŞAHİN 11B 3 17 -1,25 1 15 -2,75 0 5 -1,25 4 37 -5,25 83,344 12 65 680

17 457 AHMETASLAN 11B 4 26 -2,50 5 25 -1,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 9 58 -5,50 79,384 13 73 688

18 206 HELİN KONAK 11B 1 19 -3,75 4 18 -0,50 0 5 -1,25 5 42 -5,50 65,894 18 89 705
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 470 ESRA KAVAK 11C 7 20 2,00 7 17 2,75 0 1 -0,25 14 38 4,50 112,812 1 5 603 131,441 1 5 537 112,382 2 6 601

2 492 YUSUF ASLAN 11C 4 12 1,00 5 13 1,75 1 3 0,25 1 4 0,00 11 32 3,00 108,907 2 6 604 118,108 2 9 554 108,578 4 9 608

3 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 4 13 0,75 5 14 1,50 9 27 2,25 106,187 3 8 608 114,775 3 11 558 105,245 5 11 613

4 222 BÜŞRA IŞIK 11C 5 14 1,50 4 17 -0,25 9 31 1,25 105,810 4 9 609 108,892 4 20 578 110,480 3 7 604

5 190 HASAN YALÇIN 11C 5 14 1,50 1 19 -3,75 3 8 1,00 9 41 -1,25 103,390 5 12 614 86,656 10 38 604 106,990 1 6 565 116,833 1 5 596

6 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 5 18 0,50 4 21 -1,25 0 1 -0,25 9 40 -1,00 98,417 6 17 623 95,559 8 32 597 101,912 6 15 618

7 212 MERVE ASLAN 11C 2 17 -2,25 8 19 3,25 1 2 0,50 0 9 -2,25 11 47 -0,75 93,905 7 21 627 104,952 5 21 586 89,206 3 22 590 87,482 10 52 667

8 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 3 20 -2,00 7 18 2,50 1 3 0,25 11 41 0,75 101,933 7 26 591 87,638 9 51 666

9 473 FETULLAH SİNCAR 11C 4 17 -0,25 4 18 -0,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 10 42 -0,50 101,442 2 13 579 96,677 7 27 640

10 493 NAİME SOYORAL 11C 4 21 -1,25 7 21 1,75 0 4 -1,00 11 46 -0,50 102,403 6 25 590 84,932 11 60 675

11 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 0 16 -4,00 6 16 2,00 1 3 0,25 7 35 -1,75 84,796 11 40 606 73,678 16 82 698

12 461 BEDİA ORAK 11C 3 21 -2,25 3 9 0,75 2 10 -0,50 8 40 -2,00 89,070 9 37 603 84,305 12 63 678

13 126 NARİN KESKİN 11C 4 21 -1,25 5 23 -0,75 1 5 -0,25 10 49 -2,25 89,697 8 47 662

14 184 MÜLAYİM YILMAZ 11C 4 26 -2,50 6 24 0,00 10 50 -2,50 82,560 14 67 682

15 480 HELEN YILDIZHAN 11C 2 25 -4,25 6 18 1,50 1 3 0,25 9 46 -2,50 79,875 13 44 610 71,933 18 87 703

16 0 RAMAZAN TURĞUT 11C 1 17 -3,25 5 17 0,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 7 41 -3,25 82,090 12 42 608 74,149 15 79 695

17 199 YUNUS OĞUZ 11C 3 21 -2,25 4 22 -1,50 1 5 -0,25 8 48 -4,00 84,305 12 63 678

18 476 GÜLİSTAN KIZMAZ 11C 2 21 -3,25 3 16 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 5 42 -5,50 72,560 17 85 701
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 130 EKREM BAŞARAN 11D 4 26 -2,50 8 21 2,75 4 7 2,25 16 54 2,50 105,492 1 11 611 100,031 6 29 594 115,715 1 2 538 96,854 2 25 638

2 483 İSA ÖZDEMİR 11D 6 19 1,25 8 16 4,00 0 8 -2,00 0 2 -0,50 14 45 2,75 102,817 2 13 616 134,147 1 3 531 96,029 5 31 645

3 481 HELİN OKÇU 11D 4 20 -1,00 3 21 -2,25 2 6 0,50 9 47 -2,75 93,570 3 23 629 103,500 4 12 575 96,207 4 30 644

4 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 2 23 -3,75 6 21 0,75 2 5 0,75 10 49 -2,25 89,215 4 26 632 78,600 7 46 612 105,245 2 8 569 78,600 17 75 690

5 70 MUSTAFAALTUN 11D 2 22 -3,50 5 23 -0,75 3 5 1,75 0 5 -1,25 10 55 -3,75 88,825 5 28 634 104,284 3 11 574 86,698 9 53 668

6 378 BEHİYE ÇELİK 11D 6 24 0,00 9 21 3,75 1 9 -1,25 16 54 2,50 123,834 2 7 546 92,069 7 41 655

7 494 FURKAN KORKUT 11D 6 24 0,00 9 21 3,75 5 25 -1,25 20 70 2,50 123,834 2 7 546 92,069 7 41 655

8 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 5 19 0,25 6 22 0,50 1 7 -0,75 0 3 -0,75 12 51 -0,75 104,932 4 22 587 96,990 1 24 637

9 479 HAVVA TUNÇ 11D 3 21 -2,25 7 16 3,00 0 6 -1,50 10 43 -0,75 103,364 5 24 589 74,776 18 77 693

10 477 HASAN ŞAHİN 11D 4 17 -0,25 5 22 -0,50 0 2 -0,50 9 41 -1,25 95,089 6 35 649

11 223 ÖMER YILDIRIM 11D 2 16 -2,00 5 21 -0,25 7 37 -2,25 86,050 12 57 672

12 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 2 18 -2,50 4 16 0,00 6 34 -2,50 82,560 15 67 682

13 221 NURHAN DAŞ 11D 3 17 -1,25 4 19 -0,75 0 3 -0,75 7 39 -2,75 86,520 10 54 669

14 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 3 20 -2,00 5 22 -0,50 0 2 -0,50 8 44 -3,00 82,874 14 66 681

15 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 3 21 -2,25 4 20 -1,00 1 3 0,25 8 44 -3,00 85,893 13 59 674

16 147 EVİN KIZMAZ 11D 3 20 -2,00 5 21 -0,25 0 4 -1,00 8 45 -3,25 79,697 16 72 687

17 193 MUHAMMEDYUSUF TURAN11D 5 25 -1,25 4 26 -2,50 1 7 -0,75 10 58 -4,50 86,520 10 54 669

18 488 KIRAÇ 11D 4 17 -0,25 3 27 -3,75 0 1 -0,25 1 8 -1,00 8 53 -5,25 96,677 3 27 640

19 489 MELİKE EREN 11D 3 22 -2,50 4 22 -1,50 0 6 -1,50 7 50 -5,50 73,031 19 84 700
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11E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 90 90 90 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,7 8,0 7,72 12,2 6,6 10,59 10,8 6,4 9,19 16,0 6,4 14,37 48,7 27,3 41,87 229,500 225,110 258,330 203,940

Okul Ortalaması 3,7 19,6 -1,24 4,7 18,2 0,16 1,4 6,0 -0,07 1,8 10,8 -0,87 11,6 54,6 -2,02 100,210 103,360 101,950 91,090

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 197 ZERİFE KALKAN 11E 9 20 4,00 0 22 -5,50 9 42 -1,50 105,730 1 10 610 92,989 3 34 599 127,930 1 2 576

2 0 HALİS ÇİÇEK 11E 3 24 -3,00 6 17 1,75 9 21 3,75 4 26 -2,50 22 88 0,00 102,217 2 14 618 90,188 4 36 602 110,303 1 5 561 102,894 2 13 616

3 454 EDANUR KAYA 11E 5 19 0,25 5 13 1,75 0 1 -0,25 10 33 1,75 112,873 1 12 565 101,755 3 16 619

4 0 ENES BAĞCI 11E 4 20 -1,00 7 17 2,75 11 37 1,75 110,501 2 17 572 93,030 6 38 652

5 186 SEHER ÇAKIR 11E 5 20 0,00 4 23 -1,75 9 43 -1,75 100,010 4 18 626

6 383 AHMET ÖZGÜR ORAK 11E 5 20 0,00 2 14 -1,50 0 3 -0,75 7 37 -2,25 100,010 4 18 626

7 436 NAZAR ÇETİN 11E 3 24 -3,00 6 22 0,50 1 6 -0,50 10 52 -3,00 82,247 5 41 607 79,070 10 74 689

8 319 NARİN ADSIZ 11E 4 26 -2,50 5 22 -0,50 1 7 -0,75 10 55 -3,75 82,560 9 67 682

9 472 FATMAU *  Ç 11E 5 24 -1,00 4 25 -2,25 0 5 -1,25 9 54 -4,50 93,030 6 38 652

10 161 YUSUF DENİZ 11E 5 25 -1,25 2 23 -3,75 0 2 -0,50 7 50 -5,50 88,109 8 50 665
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11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

113,100 85,01
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11  -  0
YUSRA TURĞUT 120 22 64 34 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 601 % 85,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız cDddDCeAbcdbaadDcacaedCebbDCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dEbdbbbddAaBbbdEdbBdAdDcDbedBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 11 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız eccaceBcbdba                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız AbcdEabacebaCa                

S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 11 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 10 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 1 1 33

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  484

120 13 53 54 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cD eAa C  b daDdccdaba a cbeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız cd  d    e          cbdCcBeDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız eeb   Ad B       e  eba       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız cB  ab  Db D  bceacCecbc ec e 

S D Y B%

Türkçe 30 4 19 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 2 5 9

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 1 1 33

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Biyoloji 10 0 7 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

120,705 84,16
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  980
ABDULSAMET METE 120 22 62 36 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 595 % 84,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cadecaaCceecBeDdAbdaAa c cDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bddcddbecCBAdaeaAEBecDACbBebec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız        d dc E B     dc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız ca   b   d aa ecb B eebcDe eed

S D Y B%

Türkçe 30 8 20 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 2 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33

Biyoloji 10 1 8 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  200
ARDA ERPOLAT 120 8 53 59 -5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cbdbAcbCdeacdeedcbeaedbddecdeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bddcddcceddeCBdadEdeabcCeBebed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız          e                    

S D Y B%

Türkçe 30 3 27 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  464
BİLAL BIÇAKÇI 120 12 62 46 -3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız cb BadBcdc  DebDccdaea c e Cec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 25 2 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız bddcdd CdedecbdaBed cbDcabebee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız e        b   c       be      a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız cC  aa     d  bd  Ecdc C ecE e

S D Y B%

Türkçe 30 5 19 17

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 2 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 8 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 2 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 5 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

106,450 85,86
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  465
BÜŞRA 120 13 44 63 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 7 7 607 % 85,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cD b a Ce   d  d cdaea e  beaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız  bdEd     d   A  E    d   e ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız edb   A  B    B  d   b   e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız c Aaab  a     dE EBabcbc eaed 

S D Y B%

Türkçe 30 3 15 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 3 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 2 3 9

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50

Gaz yasalarını açıklar. 3 2 0 67

Biyoloji 10 0 8 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  466
BÜŞRA ÖNER 120 11 57 52 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 20 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız  ceabaee  dbedccdbba    be CBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcddEca A  Bdb E ec db cb e ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız     A       a  d   b        ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız ACae    cc  d c Bb Dde e eebbc

S D Y B%

Türkçe 30 2 20 7

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 2 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 4 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 2 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 1 1 33

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 8 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  467
BÜŞRA ŞİMŞEK 120 6 33 81 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız Bc   a   d c  bd cdaeaa   a  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   dcdd ce  b  e   cDcDd c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız D    e     D  e c   ec e e e  

S D Y B%

Türkçe 30 2 13 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 1 1 33

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji 10 0 5 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

116,767 84,72
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  455
ELİF ŞİMŞEK 120 19 58 43 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 3 599 % 84,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız dcecDCadecd DdAadaea c cbe CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcbdbeeebdCBAabEd Bbda  DbD ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız aDAc    b E  b  eabba     b Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız c bdb caac  C b               

S D Y B%

Türkçe 30 7 19 23

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 2 7 9

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 1 0 33

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  217
EVİN İLGEN 120 6 44 70 -5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 15 14 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız    aea aec Dcb a adabd       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız cd                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız eabe   d d    B     d    d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız aB  aeEb b DbeC bbc ecdceec eb

S D Y B%

Türkçe 30 1 15 3

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 2 1 67

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Biyoloji 10 0 9 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  474
FİRDEVS KIRAÇ 120 14 68 38 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız b eabda  c b dcceaba dCeb  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız CabdcADddAbBdcbEd B dC ecD dee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 13 17 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız bbda d a    ab    bc a    b d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız bdaa  cCe d b Db Cccbabeaee ec

S D Y B%

Türkçe 30 2 18 7

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 2 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 13 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 8 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 9 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  205
HASAN BARLAK 120 9 64 47 -7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız dbAceCBA  debdccdaeaaa ebeeCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 1 17 12 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız ecdd c eb   d    ed d ecbbe Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız     c  a  d   D    bc       ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız  Caa  aC cc b bae  abc e eeacc

S D Y B%

Türkçe 30 5 22 17

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 4 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 6 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 8 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

88,962 89,53
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  478
HAVA ŞİMŞEK 120 12 69 39 -5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 27 27 27 633 % 89,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız  cecaCa dcBabdbcdacae  cb  Cea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 1 22 7 -4,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcdd c   dbada daedbd ccbac Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b d A  B    B  e          d e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız  aa   aecBabbcbdBbbDdbceedeEDc

S D Y B%

Türkçe 30 3 21 10

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 9 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 4 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 2 3 9

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 1 2 33

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  508
HÜSEYİN TURGUT 120 10 52 58 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız   ddaC b cBdbdccdaeca  ebe CBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız d  dcc a   e a   bB d Dc be ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b   e  c    a   a   BC a    ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız   a    Cc   d   Bd  dc ebee  c

S D Y B%

Türkçe 30 4 19 13

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 5 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 2 4 9

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 7 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

96,820 88,40
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  486
MAHMUTASOLM*ZLMAZ 120 14 61 45 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 19 19 19 625 % 88,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cD acecbeea da dAbd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   dEddbccdd  ada  Bbced DBebed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız a b   A d d b B ec  Cb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız acAbada  ea dbbab eCDceaDeDe b

S D Y B%

Türkçe 30 2 14 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 6 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 7 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 2 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 2 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

92,272 89,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  487
MEHMET KAÇMAZ 120 15 73 32 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 24 24 24 630 % 89,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız Ba  cebdce bcdDd adebae   bbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bdCcde eD dceBAae decbd DBea  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız a b A bd cc E db ae  ac D  BC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 8 2 -2,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 1 23 6 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız c bad b  dce dd cbaeecbeeebeeE

S D Y B%

Türkçe 30 3 20 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 1 25

Coğrafya-1 10 2 7 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 12 17

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 3 9 14

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 8 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 3 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Biyoloji 10 1 9 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  495
NESLİHAN KESKİN 120 6 40 74 -4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız    a         dc db a c     Ccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcd Eca bA        d    c be Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b       d                   e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız Aaa    bc a dbaaBe abc   ee ec

S D Y B%

Türkçe 30 1 9 3

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 2 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 7 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 6 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

118,685 84,44
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  496
NESLİHAN TURĞUT 120 12 34 74 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 597 % 84,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız   cdcCaACDBd d cdabEe dcb  CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız Cdddc aeb         d      bedBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız   a    d   aab E    d     e e 

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 2 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 0 33

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

91,635 89,25
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  191
NİSANUR YAVUZ 120 12 65 43 -4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 25 25 25 631 % 89,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız da bccaCdcdcBCba adbbbCcCeb aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 1 21 8 -4,25 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız cdbd ddc  B  c   dabcbdacaebec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  dc                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız DaAbEb eaecbabC b aCabbb ecceb

S D Y B%

Türkçe 30 6 21 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 1 2 33

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 2 0

Biyoloji 10 0 9 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

93,597 88,83
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  507
SERANUR ÖNAL 120 12 59 49 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 22 22 22 628 % 88,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız ca Dc  becb d  d cdbba d  aeaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   Ccddc      Bd  Ee       ebec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız e b d AbBB       e       d  eA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 3 24 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız cBcaa a adEbabbcedeCecbccecee 

S D Y B%

Türkçe 30 2 18 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 4 4 18

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 3 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Biyoloji 10 0 9 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

98,007 88,26
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  116
SEVVAL ŞİMŞEK 120 15 64 41 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 18 18 624 % 88,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cbcaAd Ceeb Bd aAbeabbaa cceae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 6 17 7 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bdC Ed eceBe cbc E ecDdCaeeb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   b d       E B e     B  da   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 2 20 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız  d b ea beb E a bdB babebbceea

S D Y B%

Türkçe 30 4 22 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 4 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33

Biyoloji 10 0 10 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

96,777 88,54
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  482
SULTAN GÜNER 120 14 55 51 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 20 20 626 % 88,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 25 4 -5,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız  ccabdcddccb dccdaba a cbeaCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız                           DdBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b A Ad d   c    BB c b    Ceed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız  badE abccEeC cbBC Ddcaecde ec

S D Y B%

Türkçe 30 1 25 3

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 9 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 4 7 18

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 2 1 67

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 9 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

84,755 89,96
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  194
YUNUS KAYA 120 11 61 48 -4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 30 30 30 636 % 89,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 22 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız ca Dca becbcd  decdbba db aeaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   C       B   ecAc bc     ebec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız e b d A Bc  c    e  d    d  eA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız cBbC  a a Ebdbbce abecbccecee 

S D Y B%

Türkçe 30 2 22 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 0 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 3 4 14

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 8 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 3 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 2 0

Biyoloji 10 0 9 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  320
YUSUF BATOM 120 8 43 69 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dbdd c e   BA  E              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b d         B ee   bdCadb   ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 3 26 1 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız  aaeabaeccabdcbdBaEcbceeceedDc

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 11 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 8 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 9 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 3 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 2 33

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

83,500 90,10
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11A  -  182
ZEKERİYA ERTEKİN 120 7 54 59 -6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 31 31 31 637 % 90,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız e  a b  bcddcd b ae  d  a  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız db dcc d  C c e deae    ba    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız  c B cdacEb ab d  CE      b c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 15 14 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız be ab adec d   d     e bDee  c

S D Y B%

Türkçe 30 1 14 3

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 3 6 14

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  214
AHMET IŞIK 120 6 38 76 -3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız BDeecdcba aacCb  ce           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 21 7 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bAe  dc bddeddc dEde ed ba abc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız cc  d d  C                    

S D Y B%

Türkçe 30 3 13 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

Coğrafya-1 10 1 8 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  457
AHMETASLAN 120 9 58 53 -5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cadbAecdaeaeBabdcceacaedCcecDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bcdddAbcebdeCacacEdeceddDabeDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız a                    b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız    d  b   b  d c              

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

86,562 89,82
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  459
ALİ ŞAHİN 120 10 51 59 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 29 29 29 635 % 89,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 22 7 -4,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız ccc ddbbdedbce dbcdad C dcb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bdCEddac adceBA bEdeced cBebe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız edb  BAd    d B b c  bc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 1 22 3

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 2 6 9

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  460
BARAN ÜNER 120 12 38 70 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız BDcc abaec  da d ceaea dacbeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   dcd acDeBb eda EaDcDdaDBabe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  e                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız          C                    

S D Y B%

Türkçe 30 4 20 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 3 5 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  462
BERAT ASLAN 120 11 61 48 -4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 25 2 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bcdecaecCbcbDdbcdabaedecb eCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız ddbdceedbA BAa EabcbdCcc*bedae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b bB c     b   c  b      c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız e    C   B  a   a d b       e 

S D Y B%

Türkçe 30 3 25 10

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 6 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 3 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  133
CELAL ÇİFTÇİ 120 9 49 62 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 24 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız Bccccabbac cddedAcdDbdeadc ebC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bddEadEbade CdeabdaDcDdaaaebec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 24 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 2 7 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  187
DELAL KARDAŞ 120 9 40 71 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 19 10 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cabb  bded   bbd bdeba   cb eC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   dEad cD Be Bd cEd cebaDaeaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız                 c   e bb C bd 

S D Y B%

Türkçe 30 1 19 3

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 1 25

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  120
EVİN MERYEM OKAY 120 10 42 68 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız AD c ddc Dc  dbbdaec a  eeaCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız Cb dccDd  eBda cBbBbdebc becBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b       b               dd  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 18 13

HİKÂYE 4 3 1 75

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 4 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  196
GÜLSÜM ORHAN 120 10 33 77 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız BDdeeabe bd B  e bdbbEac ebbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız b C  d   CB adA  caDce   B ba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız               a  d  b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 20 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 0 25

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

100,212 87,84
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  204
HASAN SAMET GÜNDÜZ 120 11 49 60 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 16 16 621 % 87,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız baccedBAeeBabd becAEC a eb dc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcddaeebbeeebabEdbBebCadecbcBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız   Ea   b   d c                

S D Y B%

Türkçe 30 6 19 20

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  206
HELİN KONAK 120 5 42 73 -5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 19 10 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız   ecbadcdec  a ceaA badc  e d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dbcdceabb  dde E eBAA  c beca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b   d   b     c  a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 1 19 3

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 9 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 5 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  350
MUSTAFA KESKİN 120 9 45 66 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız  b abb cbbdd dccdaba   caeDCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dEadbcbeedCBdbbEdbdbdCcc bedBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız       e                b      

S D Y B%

Türkçe 30 3 20 10

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  500
RIDVAN ŞAHİN 120 4 37 79 -5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cc ae bb  CeB bd cdab bdd   aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 1 15 14 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   dbd  c     Bdc d ec d  eebed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız a b    d  c          d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 17 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  503
ROZERİN GÜMÜŞ 120 13 45 62 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cDccdcbCaAaedbcdAcdbeaecaebbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız A bcdddca BACBdcdEaecceecBebec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  505
SAMET GÜNAYDIN 120 12 40 68 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız BDbbccbad dDcd a c ab ec c  cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bAddddccaecAdBdabEdbaecCDBeabE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 18 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  513
ZEYNEP K PL N 120 6 35 79 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 17 13 -4,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bb c b    dd   adbcc   ecebee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız a  c cDdee Be  dccBcdCcdceDdBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 0 17 0

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 2 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

100,527 87,55
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  514
ZEYNEP TEKİN 120 7 25 88 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 15 15 619 % 87,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız    a   e  d  e cda c    b  CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız d dd       B   E bB dCccbbed e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b                  b        ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 9 10

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 3 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11B  -  515
ZIRAV EKİNCİ 120 10 52 58 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız dbea be  ecaDeccda ceeecbecCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcbdccc  deBdaAc DBedeccceedBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız       d     a               a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız c  d  D       c        e     c

S D Y B%

Türkçe 30 4 22 13

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 8 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  461
BEDİA ORAK 120 8 40 72 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız e   ddbbeb bddcCec beddBdaab C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız b d       Bb  Ac    c  b B bec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız   d b      D aac   a Dd  da c 

S D Y B%

Türkçe 30 3 21 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 1 2 33

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 1 1 33

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

105,810 86,14
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  222
BÜŞRA IŞIK 120 9 31 80 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 9 9 609 % 86,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cD bdc CdcC ca a eead C  c   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız Acdcad ee a C dc E ecee  Beea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 14 17

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

106,187 86,00
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  469
ELİF NARİN DEMİR 120 9 27 84 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 8 8 608 % 86,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız Ba  ea C   edCba cde a    be C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   b d  ca cd B b EdDccd DBebe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 13 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 0 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

112,812 85,29
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  470
ESRA KAVAK 120 14 38 68 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 5 603 % 85,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cDbbeaDCecC dCadbcdaeaCa cb bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız A dbd cceaBe Bdc E eccdC BebeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 20 23

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  473
FETULLAH SİNCAR 120 10 42 68 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız B  aAdaace  Bbad adad b  ce De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   dbadcdabBAaB   Ecedbc   eaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  a      e  c    b    E       b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız Dd                    a       

S D Y B%

Türkçe 30 4 17 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 8 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 4 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  475
GÜLBAHAR IŞIK 120 7 35 78 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 16 14 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız    ae d eadeb dede  a d b   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız   ddcbebAbCB aA  e dd ccDbe Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız   e  c         B            a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 0 16 0

HİKÂYE 4 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 3 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 2 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  476
GÜLİSTAN KIZMAZ 120 5 42 73 -5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 21 7 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bbeabCec eebadbcdbba   cb  Cc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcdbc a     dc   bB baDcDac ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b b                c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız                     d    c    

S D Y B%

Türkçe 30 2 21 7

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

103,390 86,85
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  190
HASAN YALÇIN 120 9 41 70 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 12 12 614 % 86,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız  aAdDacA bBbad adad  a  e   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 1 19 10 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dbadcdab  a da  ceB c  dbaad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız DbAdcdaB  a da                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 14 17

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 8 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 0 3 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 3 5 14

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  480
HELEN YILDIZHAN 120 9 46 65 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 25 3 -4,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız daeabdec aBd ebcdaebaa ebcabcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dE d cbe  CBAbbcdeB deccbac Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b         E        d      d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 25 7

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

93,905 88,68
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  212
MERVE ASLAN 120 11 47 62 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 21 21 21 627 % 88,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız Bb b cb ec b  cd b a dae cb aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız d ed dccaCBACBdabcdecDbCcBebe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız   c      B           b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 0 9 21 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız e   ab              eeb  e dc 

S D Y B%

Türkçe 30 2 17 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 2 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 6 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  184
MÜLAYİM YILMAZ 120 10 50 60 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız AbbdcaceCcdbcebccacbaBaBebceee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız CbcddecdccbdcabddeBAAbDdeeabBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  493
NAİME SOYORAL 120 11 46 63 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 21 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cD  cdbCebbcea dAbeabaa a becC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bddEddccaaBeaBdb EdecDdCcBebe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız eab                  b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 21 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  126
NARİN KESKİN 120 10 49 61 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 21 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız da bAabbace dCbaccdaea   cbeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bcdddd cabBeeBdebEdecbbCcBebe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız aeDbc  c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 21 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 9 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 3 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  0
RAMAZAN TURĞUT 120 7 41 72 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 17 12 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız c   dceba bada d ceb  C   ab b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bddc      BeCBdceEdb bd cBaaed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız edbcb    Bc                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız     a                         

S D Y B%

Türkçe 30 1 17 3

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 4 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

98,417 88,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  498
REMZİYE SÖĞÜT 120 9 40 71 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 17 17 17 623 % 88,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cDbb c  B b d bdbbdabEac cbeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 4 21 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bbd ddcbeb d BAabEdecbd cBebe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 18 17

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 0 9 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  199
YUNUS OĞUZ 120 8 48 64 -4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bbdd b  dDeacdbbdaAb a ceb Cee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcddEcaCb Ccdabadeced b  eDdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız                     b  eceBd  

S D Y B%

Türkçe 30 3 21 10

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 2 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

108,907 85,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  492
YUSUF ASLAN 120 11 32 77 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 6 604 % 85,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız  cddDea   cb   bea da      CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız    d  aC  CBdadEdb A  cc be ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız                    be       aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız       ab   C     d     b      

S D Y B%

Türkçe 30 4 12 13

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 1 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 1 0 33

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11C  -  188
YUSUF GÜNEŞ 120 11 41 68 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bcbabCc  eBebCdedb d  ecb bac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız ddbdEebdA CBAc EdeaeA b abeca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız a  B    d   d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 20 10

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 2 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  378
BEHİYE ÇELİK 120 16 54 50 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cDcceaaCeACcdaedAbdabaaadcbbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız cbdaddccDCBACBdbbEdecbAeDaebbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız eeb   A add      e  aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 2 2 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 6 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

105,492 86,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  130
EKREM BAŞARAN 120 16 54 50 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 11 11 611 % 86,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız cDcabCeedcdbDdcbdbbbbddabbaCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız CcdbbcadbdCBdabEdcBbdCDccac Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b  BA       B  ae  bB     a ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 3 4 14

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  147
EVİN KIZMAZ 120 8 45 67 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız ccceAabC e ac b  cdabaC dcbca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bddcdcccDbBe BdabEdecD   cebed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cab                   d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 20 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  494
FURKAN KORKUT 120 20 70 30 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız ccbabaadbeBbabeDcabbeBCaadeCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcbebeDbddbcdbAEeeBAeCDBeebEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız acbBedacdEcaBaeceBCaaeabbcadee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 25 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 3 19 14

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  198
FURKAN ŞİMŞEK 120 6 34 80 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız Be adecb* b  a   beab b acbe C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız  Ad   dcDeBdCaca  db    aedeec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 18 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 2 6 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  477
HASAN ŞAHİN 120 9 41 70 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız    ab aA aBb d bdab e ddbeeCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız CEdbacDdbdeBdaecdedcd   eaadBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız         b                   d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 17 13

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  479
HAVVA TUNÇ 120 10 43 67 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız BabbbcbbeA bda dcc bbc  debe C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız   db dccDeBcCBe eEd  cdbcBeDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  db  ae          d       a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 21 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

93,570 88,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  481
HELİN OKÇU 120 9 47 64 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 23 629 % 88,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cDcebcbbec  c DdccdaAaa d b aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız cbdcd cc ddd edaAE bdbe  Bebec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız deb     aBd      d    B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 20 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 8 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 2 4 9

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

102,817 87,13
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  483
İSA ÖZDEMİR 120 14 45 61 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 13 13 616 % 87,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız cceaaCaACcc D   aabaaadcbA Ccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız da dcc CcACBd bEdeBAA  c bbdde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız e     add         aa        ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız                     d  e      

S D Y B%

Türkçe 30 6 19 20

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 2 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 8 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 5 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  488
KIRAÇ 120 8 53 59 -5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cc edabC  CcebbC ceaba a  b  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bddcddccabBeeBdabEdecebeccebed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız          d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız                 a Bee be e ee 

S D Y B%

Türkçe 30 4 17 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 1 1 33

Biyoloji 10 0 6 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  485
KUMRU GÜNDÜZ 120 8 44 68 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cDc ddb aA acbbe b ab e ddbeeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bdCEdbacDbdceBdaecde ed  Bebad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız  d        b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 20 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 1 9 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  489
MELİKE EREN 120 7 50 63 -5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 22 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cb ebabC e ac cdccdabaC dcbcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız dddddcccDbBb BeaAccec d  ceaed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız cab                  bd    d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 22 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 4 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  193
MUHAMMEDYUSUF TURAN 120 10 58 52 -4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız caddbCeAbcdabdAcdaedaeecbdbCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcbdceaCbAdcdabEdeBcddccebecae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız ac a eedaE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 8 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 7 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

88,825 89,67
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  70
MUSTAFAALTUN 120 10 55 55 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 28 28 634 % 89,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 22 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cc  ba babCbdCbecbdb bbadeb  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bAdcdcccebBeaBdabEde ee bcaacE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız acD  a d    E       Ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız     db                   ece  

S D Y B%

Türkçe 30 2 22 7

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 3 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  221
NURHAN DAŞ 120 7 39 74 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız  e ab  e ac b  bd baC dcbcaCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcdccc  b  BdabEdeBed  c aedBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b                           ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 17 10

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  223
ÖMER YILDIRIM 120 7 37 76 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız cceaaC  Cc b de aa  adde    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız C  dbceabdCBcbbddeB b ccebecBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 16 7

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 0 4 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  76
SUZAN ÖZÇELİK 120 8 44 68 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız cebcabec cc Dedc ab aed b aCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız d d cc dcbCe  bEdbddA Dcbeadae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız a   A                       ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 21 10

HİKÂYE 4 1 3 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 1 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  512
YAKUP ŞİMŞEK 120 12 51 57 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cDd daeC ACcdbbd eea baad ae C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız dddEd cceaBcCBcbbEdeaDe ceebed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız e     A add a        aa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız c  e         b                

S D Y B%

Türkçe 30 5 19 17

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 5 5

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

89,215 89,39
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11D  -  143
YUSUF ÖZSUNAR 120 10 49 61 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 26 26 632 % 89,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 23 5 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız bcdcbedAbecbba cdae acdcb e B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız CbddEbadAbaeec c DBAb cceacdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız Deb    cd   a      E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 23 7

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 2 4 9

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  383
AHMET ÖZGÜR ORAK 120 7 37 76 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız c dabbeA aaa ebceaebC a ebeCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız d dd   b  dd  baBece     aD ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız                            aaa

S D Y B%

Türkçe 30 5 20 17

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 4 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  454
EDANUR KAYA 120 10 33 77 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız Ba bAcbCae Dda abcdada   eceaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız           dA ddcdEdecDdCbBebe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız                           c   

S D Y B%

Türkçe 30 5 19 17

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 2 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  0
ENES BAĞCI 120 11 37 72 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız cbdaccbedeaDdbbCcbeeAbCa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bdCcddbADedeCBdabaBcBccd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 20 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 2 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 2 2 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  472
FATMAU *  Ç 120 9 54 57 -4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız dbAcbddeacBaDdccdaeabd dbdDCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 25 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcddcca bbedeecEdedAdCccbaecBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız cb                  be  c     

S D Y B%

Türkçe 30 5 24 17

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 9 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

102,217 87,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  0
HALİS ÇİÇEK 120 22 88 10 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 14 14 618 % 87,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 24 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız ccecbccaBbdeadce bdD Ebddceb e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 6 17 7 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız Aca ccE aaaeadA cEd B b e eacE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız dacabcdeaBcdEaBcDeedCbabDCEaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız edcbabceaadecaedbdeCabbDeCbAed

S D Y B%

Türkçe 30 3 24 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 0 3 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 2 25

Coğrafya-1 10 2 6 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 21 30

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 4 18 18

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 3 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 3 0

Biyoloji 10 3 7 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 1 2 33

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 1 0 100



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  319
NARİN ADSIZ 120 10 55 55 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız dbAcbCdeacdebdccdaeaacdebbDCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcddccDebeCBdae  ededCec bedBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız                     bc eceeEb 

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 7 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  436
NAZAR ÇETİN 120 10 52 58 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 24 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız db  ccbCdAacdebd ceaeaacdebeeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bddcddccD deCBda EdecbdCeBebed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız              d        be ece E

S D Y B%

Türkçe 30 3 24 10

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 1 1 25

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 2 25

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 1 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 1 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  186
SEHER ÇAKIR 120 9 43 68 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız  ccdbCaA bcbD bcdabc a cbeDCce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 23 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız dcad ee c CadcAEdeBedbccbbecae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 20 17

HİKÂYE 4 2 1 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 5 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

0,000 90,24
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  161
YUSUF DENİZ 120 7 50 63 -5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 32 32 638 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

Cevaplarınız dbecaCdbeecdbaAcaDecadbdeAbeBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 2 23 5 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Cevaplarınız CaddbcedbAeddbbddedb     beade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevaplarınız b b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

HİKÂYE 4 0 4 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 4 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 10 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

105,730 86,28
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

11E  -  197
ZERİFE KALKAN 120 9 42 69 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 10 10 610 % 86,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 90 90 90 707

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

Cevaplarınız ebbbcdeCBdaDdbDCAeeed edeceADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 0 22 8 -5,50 % 0

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevaplarınız bddcd c  ede  d  d bdbcabaabea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACECECDCEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 20 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

HİKÂYE 4 2 2 50

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100

ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 5 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
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