
OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

KATILIMLAR

1 547 NALİN SAYRAV 10F 12 10 9,50 5 3 4,25 6 3 5,25 3 1 2,75 4 1 3,75 15 9 12,75 5 4 4,00 7 2 6,50 6 3 5,25 63 36 54,00 269,180 10551

2 901 HAMZA AYDIN 10C 18 12 15,00 8 2 7,50 6 4 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 13 15 9,25 5 5 3,75 7 3 6,25 5 5 3,75 65 50 52,50 267,620 10769

3 810 ANIL ASLAN 10E 17 11 14,25 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 10 10 7,50 3 4 2,00 8 2 7,50 6 3 5,25 64 40 54,00 264,030 11343

4 627 SEMANUR METE 10D 13 14 9,50 7 3 6,25 7 3 6,25 1 4 0,00 4 0 4,00 10 7 8,25 5 3 4,25 5 4 4,00 7 3 6,25 59 41 48,75 245,178 14461

5 555 ZİLAN TORLAK 10F 18 4 17,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 10 9 7,75 5 4 4,00 3 0 3,00 6 2 5,50 46 21 40,75 242,518 14971

6 562 HEDİYE ULUTAŞ 10C 15 12 12,00 6 4 5,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 13 4,75 3 3 2,25 5 4 4,00 7 3 6,25 58 44 47,00 236,873 16056

7 812 BUŞRA DURSUN 10E 19 10 16,50 10 0 10,00 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 7 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 7 3 6,25 54 28 47,00 236,548 16139

8 560 ZEYNEP ÇAKIR 10C 19 8 17,00 8 1 7,75 6 2 5,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 11 0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 6 2 5,50 56 33 47,75 236,155 16213

9 670 MAKBULE SUL *  BİÇEN 10F 18 7 16,25 6 3 5,25 7 2 6,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 7 5,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 49 34 40,50 235,153 16397

10 525 FATİH YILDIRIM 10F 17 8 15,00 10 0 10,00 7 2 6,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 8 -1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 7 1 6,75 56 22 50,50 233,955 16659

11 559 SÜLEYMAN GÖK 10F 19 7 17,25 10 0 10,00 4 6 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 6 0,50 2 3 1,25 4 2 3,50 3 7 1,25 52 32 44,00 230,273 17397

12 242 SEMANUR TURAN 10F 18 9 15,75 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 7 2,25 2 4 1,00 2 2 1,50 6 4 5,00 51 37 41,75 227,125 18009

13 531 EMİNE HALİTOĞLU 10F 16 11 13,25 6 4 5,00 3 6 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 11 5,25 1 4 0,00 4 3 3,25 5 5 3,75 51 46 39,50 225,900 18282

14 648 NARİN ÖZIŞIK 10E 16 12 13,00 9 0 9,00 3 6 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 13 2,75 2 5 0,75 2 1 1,75 7 3 6,25 52 42 41,50 222,105 19065

15 293 MERYEM IRMAK 10F 16 9 13,75 6 4 5,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 14 2,50 1 1 0,75 2 4 1,00 4 5 2,75 49 42 38,50 217,323 20071

16 637 LATİFE TEKİN 10E 17 9 14,75 6 3 5,25 3 5 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 7 7 5,25 4 3 3,25 39 27 32,25 214,203 20770

17 0 FİRDEVS GÜNEŞ 10E 17 11 14,25 6 4 5,00 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 10 1,50 2 5 0,75 3 3 2,25 6 3 5,25 48 45 36,75 211,010 21567

18 612 ELİF KAYA 10F 14 10 11,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 11 5,25 4 5 2,75 4 1 3,75 6 4 5,00 45 42 34,50 210,723 21630

19 630 SULTAN GÜNEŞ 10E 18 11 15,25 6 1 5,75 6 2 5,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 11 1,25 1 6 -0,50 3 1 2,75 3 6 1,50 46 42 35,50 210,538 21660

20 550 ENES TAN 10F 13 16 9,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 8 14 4,50 1 9 -1,25 2 6 0,50 8 2 7,50 51 57 36,75 209,098 22012

21 532 FEYZA 10F 17 9 14,75 8 1 7,75 4 5 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 6 2,50 43 33 34,75 207,460 22426

22 47 YUSUF ASLAN 10B 11 9 8,75 9 0 9,00 5 3 4,25 2 2 1,50 2 3 1,25 6 8 4,00 3 4 2,00 3 3 2,25 4 5 2,75 45 37 35,75 204,948 23049

23 606 EDANUR ÖNER 10D 15 8 13,00 4 4 3,00 7 3 6,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 6 3 5,25 39 24 33,00 200,968 24035

24 301 MNESİM YAVUZ 10A 17 7 15,25 6 4 5,00 3 5 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 8 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 5 5 3,75 42 37 32,75 200,565 24134

25 608 HURİ RANA SOYORAL 10F 13 10 10,50 7 3 6,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 11 2,25 2 4 1,00 3 2 2,50 7 3 6,25 43 39 33,25 197,640 24921

26 623 ZİLAN DOĞAN 10E 14 4 13,00 4 3 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 5 2,75 1 2 0,50 3 6 1,50 34 23 28,25 195,033 25585

27 0 BERFİN EKİNCİ 10F 13 9 10,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 10 1,50 5 4 4,00 2 0 2,00 5 4 4,00 40 31 32,25 193,803 25921

28 245 İSMAİL AYSA 10F 14 12 11,00 5 5 3,75 5 4 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 4 4 3,00 37 34 28,50 193,500 26018

29 530 ZEHRA ASLAN 10B 13 14 9,50 5 5 3,75 4 6 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 9 4,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 2 8 0,00 41 52 28,00 193,175 26103
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

KATILIMLAR

30 292 M EMİN ŞİMŞEK 10A 16 14 12,50 6 3 5,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 5 5 3,75 43 45 31,75 192,438 26310

31 325 İREM NURAL 10B 16 12 13,00 5 4 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 10 -0,50 7 3 6,25 39 33 30,75 190,183 26992

32 343 ELİF ŞEN 10F 17 13 13,75 7 3 6,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 14 0,50 2 7 0,25 2 4 1,00 5 5 3,75 43 59 28,25 189,513 27172

33 573 MERVAN ORHAN 10C 13 9 10,75 9 1 8,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 9 1,75 1 1 0,75 5 5 3,75 36 28 29,00 188,615 27416

34 352 MEHMET SOYUTEMİZ 10C 17 12 14,00 7 3 6,25 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 12 1,00 1 5 -0,25 2 6 0,50 3 7 1,25 41 58 26,50 188,395 27470

35 579 ÖZLEM SOLMAZ 10F 9 13 5,75 7 1 6,75 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 12 2,00 5 2 4,50 3 4 2,00 4 5 2,75 44 44 33,00 186,645 27944

36 0 RIDVAN KESKİN RBS 10C 16 8 14,00 6 4 5,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 12 0,00 3 4 2,00 1 3 0,25 5 5 3,75 39 48 27,00 185,720 28193

37 643 MEDYA TEMİZ 10E 13 5 11,75 6 3 5,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 10 -0,50 2 4 1,00 2 1 1,75 3 6 1,50 37 32 29,00 184,230 28644

38 0 HÜSEYİN SEYİTOĞLU 10F 14 13 10,75 5 4 4,00 5 4 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 10 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 37 40 27,00 181,103 29489

39 340 HALİME ORHAN 10F 11 9 8,75 3 6 1,50 3 5 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 12 1,00 5 1 4,75 3 1 2,75 5 5 3,75 39 40 29,00 181,025 29514

40 568 NEŞENUR ÇETİN 10C 13 14 9,50 5 5 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 7 2 6,50 37 38 27,50 180,803 29582

41 811 ASYE MUTLU 10E 10 10 7,50 6 4 5,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 5 8 3,00 5 1 4,75 7 2 6,50 35 32 27,00 179,938 29846

42 300 METHİYE ÖNER 10A 16 9 13,75 3 5 1,75 3 4 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 23 23,25 179,810 29886

43 609 ŞEHMUS ORAK 10B 17 13 13,75 4 6 2,50 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 6 2,50 33 41 22,75 177,495 30543

44 121 NURŞİN AYDIN 10A 16 14 12,50 7 3 6,25 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 10 -1,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 38 50 25,50 175,878 31002

45 569 ÜMİT ERDEM 10C 16 10 13,50 4 5 2,75 2 4 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 13 0,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 7 0,25 33 50 20,50 174,415 31470

46 622 SULTAN KAÇMAZ 10E 14 16 10,00 4 6 2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 13 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 6 4 5,00 38 55 24,25 173,770 31667

47 635 ESRA ALTUN 10A 7 7 5,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 7 5 5,75 1 0 1,00 3 2 2,50 26 17 21,75 173,465 31755

48 593 BÜNYAMİN ULUHATUN 10D 12 12 9,00 6 3 5,25 4 5 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 8 2,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 2 8 0,00 35 51 22,25 172,030 32172

49 263 MİZGİN TAMKAN 10A 12 11 9,25 4 4 3,00 2 4 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 9 1,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 33 43 22,25 171,255 32381

50 614 EZEL ÖZSUNAR 10D 13 17 8,75 4 6 2,50 6 4 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 10 -1,50 3 7 1,25 6 4 5,00 4 6 2,50 42 59 27,25 170,530 32573

51 260 MİHRİBAN GÖK 10A 15 11 12,25 3 6 1,50 3 6 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 31 41 20,75 170,300 32644

52 548 RÜMEYSA DEMİRTAŞ 10B 12 11 9,25 3 4 2,00 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 6 2 5,50 34 37 24,75 169,723 32816

53 544 MERYEM AYDEMİR 10E 11 15 7,25 6 2 5,50 3 7 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 7 0,25 4 3 3,25 2 0 2,00 3 5 1,75 36 41 25,75 169,605 32857

54 572 BÜŞRA KIZMAZ 10C 12 11 9,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 12 3,00 1 1 0,75 3 3 2,25 29 38 19,50 169,078 33019

55 0 ŞEYMA KESEN 10C 10 19 5,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 9 17 4,75 7 3 6,25 3 7 1,25 6 4 5,00 40 73 21,75 168,865 33089

56 575 ABÇÜSSELAM YILDIZHAN 10C 11 11 8,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 6 2,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 4 4 3,00 31 41 20,75 168,285 33259

57 0 SEMANUR KESKİN 10F 10 17 5,75 3 4 2,00 4 4 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 16 2,00 5 5 3,75 35 48 23,00 166,290 33825

58 597 HATİCE DURSUN 10D 9 9 6,75 4 4 3,00 4 3 3,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 10 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 31 33 22,75 166,048 33899
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060
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KATILIMLAR

59 638 SULTAN ORHAN 10B 13 14 9,50 4 6 2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 12 0,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 4 4,00 35 52 22,00 165,943 33928

60 533 YUSUF EKİN 10B 11 11 8,25 5 3 4,25 2 6 0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 2 5 0,75 28 35 19,25 164,638 34285

61 433 HÜLYA SONĞUR 10A 15 11 12,25 1 6 -0,50 5 4 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 18 -1,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 3 6 1,50 34 54 20,50 164,613 34295

62 341 ALİYE YILDIRIM 10B 10 14 6,50 1 5 -0,25 2 7 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 6 8 4,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 5 5 3,75 32 53 18,75 164,433 34359

63 463 BÜŞRA ORAK 10A 12 10 9,50 4 5 2,75 4 6 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 9 0,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 29 46 17,50 159,525 35824

64 0 AHMED ÖZBAKİ 10N 12 10 9,50 5 1 4,75 2 4 1,00 2 5 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 23 22 17,50 159,098 35932

65 626 HAVİN ASLAN 10E 13 17 8,75 4 6 2,50 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 0 2 -0,50 6 4 5,00 32 49 19,75 158,900 35975

66 561 NESRİN KESKİN 10C 11 17 6,75 2 6 0,50 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 8 3,00 2 4 1,00 1 0 1,00 2 6 0,50 30 53 16,75 158,113 36200

67 272 ÜZLİFET KESKİN 10F 8 14 4,50 3 5 1,75 3 4 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 8 2,00 4 3 3,25 29 35 20,25 157,913 36250

68 580 SEYRAN KAYA 10C 17 13 13,75 1 4 0,00 0 10 -2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 4 5 2,75 28 54 14,50 157,910 36251

69 275 MELEK KAYA 10F 10 20 5,00 2 7 0,25 6 4 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 10 0,50 2 1 1,75 2 5 0,75 6 4 5,00 36 56 22,00 157,550 36357

70 564 NEFİSE  KAPLAN 10C 10 15 6,25 2 6 0,50 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 10 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 4 3,00 30 45 18,75 157,070 36491

71 308 HİLAL MUTLU 10A 11 11 8,25 2 2 1,50 3 4 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 14 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 6 1,50 29 45 17,75 156,180 36726

72 618 AYŞE İLİK 10F 12 9 9,75 3 6 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 21 20 16,00 155,968 36789

73 631 NAİME SİNCAR 10E 11 12 8,00 2 7 0,25 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 16 -1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 3 6 1,50 33 55 19,25 154,253 37296

74 327 REYHAN ÇELİK 10B 11 12 8,00 3 4 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 27 34 18,50 154,235 37299

75 192 ENES ÖZEL 10D 10 18 5,50 7 3 6,25 4 6 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 9 -1,25 5 5 3,75 4 6 2,50 35 52 22,00 153,765 37415

76 636 BETÜL YALÇIN 10E 11 17 6,75 4 5 2,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 13 -1,25 1 2 0,50 5 5 3,75 33 52 20,00 152,453 37811

77 557 FURKAN KIZAR 10C 8 21 2,75 6 4 5,00 4 6 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 5 5 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 29 51 16,25 151,263 38187

78 0 BİLAL KARDAŞ 10D 12 18 7,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 10 20 5,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 32 88 10,00 151,000 38264

79 571 ZEYNEP TEKİN 10C 10 17 5,75 3 4 2,00 2 7 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 8 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 5 4 4,00 29 48 17,00 150,275 38446

80 538 ABDULLAH ASLAN 10B 7 7 5,25 6 1 5,75 2 4 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 26 33 17,75 147,898 39115

81 251 MUSTAFA ŞAHİM 10A 12 7 10,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 20 24 14,00 147,143 39328

82 549 FARİS KESKİN 10C 8 18 3,50 5 3 4,25 2 6 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 6 16 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 30 57 15,75 146,260 39552

83 268 KAVAK L 10A 12 15 8,25 1 8 -1,00 4 6 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 8 -1,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 5 3,75 29 55 15,25 145,925 39635

84 589 TÜLİN KAPLAN 10B 11 13 7,75 5 5 3,75 1 7 -0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 11 -0,75 3 5 1,75 0 5 -1,25 3 6 1,50 29 57 14,75 145,160 39817

85 621 ZEYNEP ŞEN 10F 8 8 6,00 7 2 6,50 3 5 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 25 16,75 144,943 39867

86 252 EKREM DİLBER 10E 9 15 5,25 3 6 1,50 5 5 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 12 -1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 6 3 5,25 30 51 17,25 144,328 40023

87 490 SAFİYE HANDAN ASLAN 10E 11 19 6,25 2 8 0,00 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 5 15 1,25 4 6 2,50 28 62 12,50 142,925 40408
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Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060
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KATILIMLAR

88 651 ŞEHMUS ASLAN 10E 8 18 3,50 2 6 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 13 0,75 2 4 1,00 3 4 2,00 4 6 2,50 31 60 16,00 142,708 40462

89 284 BEYZA TORLAK 10A 8 17 3,75 2 4 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 11 1,25 0 4 -1,00 3 4 2,00 26 46 14,50 142,315 40551

90 543 AŞMİN ÖNER 10B 12 15 8,25 4 6 2,50 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 20 -3,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 4 5 2,75 33 68 16,00 142,130 40600

91 277 ELİF AYDIN 10A 9 9 6,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 6 1,50 19 23 13,25 139,833 41197

92 233 İBO KORKUT 10C 6 7 4,25 2 3 1,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 11 0,25 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 24 39 14,25 139,545 41283

93 616 BEYZANUR ERSU 10D 7 3 6,25 5 4 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 14 -0,50 3 3 2,25 20 27 13,25 139,520 41293

94 521 HANİFE KARDAŞ 10A 11 15 7,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 14 0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 6 1,50 27 65 10,75 139,273 41350

95 645 ENES OKAY 10E 9 19 4,25 5 5 3,75 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 9 0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 3 7 1,25 28 60 13,00 139,075 41398

96 256 CUMALİ ASLAN 10A 9 9 6,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 8 0,00 3 5 1,75 0 6 -1,50 2 4 1,00 23 45 11,75 138,980 41422

97 15 BEHİCE ARAS 10B 11 17 6,75 3 7 1,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 10 -1,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 5 5 3,75 29 61 13,75 138,355 41596

98 134 MUHSİN BAŞARAN 10E 13 17 8,75 3 7 1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 22 51 9,25 137,380 41839

99 647 ZEYNEP TOKTAŞ 10E 8 19 3,25 4 4 3,00 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 18 0,50 2 7 0,25 2 5 0,75 2 4 1,00 31 69 13,75 137,318 41852

100 617 SÜPHAN ÖŞAHİN 10B 12 16 8,00 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 8 -2,00 2 8 0,00 25 51 12,25 137,095 41924

101 596 İBRAHİM İLGEN 10D 12 12 9,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 13 -1,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 4 6 2,50 24 56 10,00 136,328 42096

102 563 ÖMER GÜLEN 10C 9 17 4,75 5 5 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 9 -1,25 0 4 -1,00 2 8 0,00 27 53 13,75 135,935 42183

103 290 BEHİYE GÜLSENEN 10A 6 18 1,50 3 2 2,50 5 3 4,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 11 1,25 0 4 -1,00 3 4 2,00 25 46 13,50 135,518 42282

104 613 KADRİVE AVCI 10D 6 13 2,75 3 1 2,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 5 0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 5 2 4,50 21 33 12,75 133,963 42647

105 248 MERVE TEKİN 10A 9 16 5,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 6 15 2,25 1 7 -0,75 0 6 -1,50 3 7 1,25 25 69 7,75 133,728 42702

106 634 SEMANUR ALTUN 10E 10 11 7,25 0 6 -1,50 1 8 -1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 9 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 3 3,25 21 48 9,00 132,695 42958

107 605 BURAK BAĞCI 10D 11 15 7,25 3 6 1,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 9 -0,25 0 7 -1,75 2 1 1,75 22 54 8,50 132,575 42978

108 628 RAMAZAN KESKİN 10D 8 10 5,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 16 27 9,25 132,003 43110

109 285 TUBA TARİ 10C 12 14 8,50 6 4 5,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 23 -4,75 0 8 -2,00 0 7 -1,75 5 2 4,50 30 68 13,00 131,645 43194

110 629 YUSUF YILMAZ 10E 8 11 5,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 0 12 -3,00 2 4 1,00 1 3 0,25 4 5 2,75 26 48 14,00 131,498 43238

111 602 ELİF KARDAŞ 10D 10 11 7,25 3 5 1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 13 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 8 -1,00 22 53 8,75 130,363 43480

112 330 SEYFETTİN ÖZHAN 10B 14 16 10,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 30 90 7,50 130,100 43534

113 551 MERYEM SOYORAL 10C 9 18 4,50 3 7 1,25 2 6 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 11 -2,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 5 1,75 27 57 12,75 128,183 43973

114 77 RABİA  SOYORAL 10F 7 17 2,75 4 4 3,00 1 7 -0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 6 0,50 21 45 9,75 127,770 44052

115 624 ŞEHMUZ TUNÇER 10A 3 4 2,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 2 6 0,50 1 3 0,25 2 4 1,00 15 32 7,00 127,558 44101

116 552 EYLÜL GÜNDÜZ 10F 10 17 5,75 3 6 1,50 1 8 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 8 -1,00 3 5 1,75 21 51 8,25 126,435 44332
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

KATILIMLAR

117 646 BERFİN IŞIK 10E 8 19 3,25 2 8 0,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 15 0,25 2 7 0,25 2 4 1,00 4 6 2,50 27 72 9,00 126,098 44410

118 582 HİCRET USLU 10C 10 18 5,50 0 5 -1,25 0 7 -1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 8 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 19 49 6,75 125,598 44509

119 326 ZEYNEP DEMİR 10B 4 17 -0,25 1 9 -1,25 2 4 1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 6 13 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 22 60 7,00 122,320 45117

120 71 SIDDIK ALTUN 10B 10 7 8,25 2 6 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 22 -3,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 8 0,00 22 61 6,75 121,840 45217

121 210 BARANCAN 10F 9 21 3,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 17 43 6,25 121,238 45339

122 577 UĞUR ŞAHİN 10F 7 18 2,50 4 5 2,75 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 19 45 7,75 120,225 45515

123 303 BAHAR YAVUZ 10A 7 13 3,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 1 10 -1,50 3 2 2,50 17 41 6,75 117,498 45970

124 312 İLHAM SÖĞÜT 10A 7 7 5,25 2 1 1,75 0 6 -1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 11 25 4,75 117,473 45978

125 539 MEHMET ENSAR ÇOBAN 10A 5 5 3,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 9 23 3,25 117,223 46014

126 625 DENİZ SOLMAZ 10D 7 17 2,75 1 8 -1,00 3 6 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 23 -1,75 3 6 1,50 3 7 1,25 2 7 0,25 26 78 6,50 114,075 46486

127 581 HEDİY  TEKİN 10C 5 25 -1,25 2 7 0,25 4 5 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 5 10 2,50 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 8 0,00 23 78 3,50 112,608 46719

128 633 ELİF NUR YILDIZ 10D 7 21 1,75 2 6 0,50 2 6 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 7 -1,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 5 4 4,00 21 57 6,75 112,350 46753

129 574 HAMZA OLGUN 10A 6 14 2,50 1 8 -1,00 0 9 -2,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 11 0,25 2 6 0,50 2 7 0,25 3 5 1,75 19 67 2,25 110,338 47012

130 653 SERHAT KARDAŞ 10E 5 24 -1,00 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 7 19 2,25 0 8 -2,00 2 6 0,50 3 4 2,00 23 85 1,75 108,183 47284

131 207 KADİR KAVAK 10C 9 16 5,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 19 -3,75 0 9 -2,25 1 2 0,50 3 7 1,25 21 69 3,75 107,733 47345

132 363 EMİRHAN KIRŞAN 10D 4 13 0,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 13 -2,25 4 4 3,00 0 2 -0,50 4 4 3,00 16 44 5,00 104,805 47654

133 456 YUSUF  DURSUN 10C 4 20 -1,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 5 16 1,00 2 6 0,50 0 4 -1,00 3 7 1,25 19 73 0,75 102,383 47839

134 603 BARAN KESKİN 10A 2 18 -2,50 1 8 -1,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 11 1,25 0 6 -1,50 1 7 -0,75 2 6 0,50 15 65 -1,25 96,195 48177

135 295 ŞİRİN YELBOĞA 10A 2 14 -1,50 1 8 -1,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 11 44 0,00 94,733 48212

136 356 NEZİR KÜNKÜL 10D 5 12 2,00 0 7 -1,75 0 8 -2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 14 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 12 55 -1,75 93,033 48258

137 497 HALİL DALDAL 10F 5 20 0,00 5 5 3,75 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 13 -3,25 1 1 0,75 1 4 0,00 1 8 -1,00 19 64 3,00

138 615 NUHAT EKİNCİ 10D 10 20 5,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 22 -2,50 2 7 0,25 2 7 0,25 0 5 -1,25 23 85 1,75

139 377 FEYZİKORKUT 10D 4 12 1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 14 -2,50 1 3 0,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 10 52 -3,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

KATILIMLAR
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 301 MNESİM YAVUZ 10A 17 7 15,25 6 4 5,00 3 5 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 8 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 5 5 3,75 42 37 32,75 200,565 24134

2 292 M EMİN ŞİMŞEK 10A 16 14 12,50 6 3 5,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 5 5 3,75 43 45 31,75 192,438 26310

3 300 METHİYE ÖNER 10A 16 9 13,75 3 5 1,75 3 4 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 23 23,25 179,810 29886

4 121 NURŞİN AYDIN 10A 16 14 12,50 7 3 6,25 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 10 -1,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 38 50 25,50 175,878 31002

5 635 ESRA ALTUN 10A 7 7 5,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 7 5 5,75 1 0 1,00 3 2 2,50 26 17 21,75 173,465 31755

6 263 MİZGİN TAMKAN 10A 12 11 9,25 4 4 3,00 2 4 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 9 1,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 33 43 22,25 171,255 32381

7 260 MİHRİBAN GÖK 10A 15 11 12,25 3 6 1,50 3 6 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 31 41 20,75 170,300 32644

8 433 HÜLYA SONĞUR 10A 15 11 12,25 1 6 -0,50 5 4 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 18 -1,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 3 6 1,50 34 54 20,50 164,613 34295

9 463 BÜŞRA ORAK 10A 12 10 9,50 4 5 2,75 4 6 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 9 0,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 29 46 17,50 159,525 35824

10 308 HİLAL MUTLU 10A 11 11 8,25 2 2 1,50 3 4 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 14 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 6 1,50 29 45 17,75 156,180 36726

11 251 MUSTAFA ŞAHİM 10A 12 7 10,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 20 24 14,00 147,143 39328

12 268 KAVAK L 10A 12 15 8,25 1 8 -1,00 4 6 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 8 -1,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 5 3,75 29 55 15,25 145,925 39635

13 284 BEYZA TORLAK 10A 8 17 3,75 2 4 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 11 1,25 0 4 -1,00 3 4 2,00 26 46 14,50 142,315 40551

14 277 ELİF AYDIN 10A 9 9 6,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 6 1,50 19 23 13,25 139,833 41197

15 521 HANİFE KARDAŞ 10A 11 15 7,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 14 0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 6 1,50 27 65 10,75 139,273 41350

16 256 CUMALİ ASLAN 10A 9 9 6,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 8 0,00 3 5 1,75 0 6 -1,50 2 4 1,00 23 45 11,75 138,980 41422

17 290 BEHİYE GÜLSENEN 10A 6 18 1,50 3 2 2,50 5 3 4,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 11 1,25 0 4 -1,00 3 4 2,00 25 46 13,50 135,518 42282

18 248 MERVE TEKİN 10A 9 16 5,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 6 15 2,25 1 7 -0,75 0 6 -1,50 3 7 1,25 25 69 7,75 133,728 42702

19 624 ŞEHMUZ TUNÇER 10A 3 4 2,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 2 6 0,50 1 3 0,25 2 4 1,00 15 32 7,00 127,558 44101

20 303 BAHAR YAVUZ 10A 7 13 3,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 1 10 -1,50 3 2 2,50 17 41 6,75 117,498 45970

21 312 İLHAM SÖĞÜT 10A 7 7 5,25 2 1 1,75 0 6 -1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 11 25 4,75 117,473 45978

22 539 MEHMET ENSAR ÇOBAN 10A 5 5 3,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 9 23 3,25 117,223 46014

23 574 HAMZA OLGUN 10A 6 14 2,50 1 8 -1,00 0 9 -2,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 11 0,25 2 6 0,50 2 7 0,25 3 5 1,75 19 67 2,25 110,338 47012

24 603 BARAN KESKİN 10A 2 18 -2,50 1 8 -1,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 11 1,25 0 6 -1,50 1 7 -0,75 2 6 0,50 15 65 -1,25 96,195 48177

25 295 ŞİRİN YELBOĞA 10A 2 14 -1,50 1 8 -1,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 11 44 0,00 94,733 48212



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10A

KATILIMLAR
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10 SINIF 1
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 47 YUSUF ASLAN 10B 11 9 8,75 9 0 9,00 5 3 4,25 2 2 1,50 2 3 1,25 6 8 4,00 3 4 2,00 3 3 2,25 4 5 2,75 45 37 35,75 204,948 23049

2 530 ZEHRA ASLAN 10B 13 14 9,50 5 5 3,75 4 6 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 9 4,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 2 8 0,00 41 52 28,00 193,175 26103

3 325 İREM NURAL 10B 16 12 13,00 5 4 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 10 -0,50 7 3 6,25 39 33 30,75 190,183 26992

4 609 ŞEHMUS ORAK 10B 17 13 13,75 4 6 2,50 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 6 2,50 33 41 22,75 177,495 30543

5 548 RÜMEYSA DEMİRTAŞ 10B 12 11 9,25 3 4 2,00 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 6 2 5,50 34 37 24,75 169,723 32816

6 638 SULTAN ORHAN 10B 13 14 9,50 4 6 2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 12 0,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 4 4,00 35 52 22,00 165,943 33928

7 533 YUSUF EKİN 10B 11 11 8,25 5 3 4,25 2 6 0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 2 5 0,75 28 35 19,25 164,638 34285

8 341 ALİYE YILDIRIM 10B 10 14 6,50 1 5 -0,25 2 7 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 6 8 4,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 5 5 3,75 32 53 18,75 164,433 34359

9 327 REYHAN ÇELİK 10B 11 12 8,00 3 4 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 27 34 18,50 154,235 37299

10 538 ABDULLAH ASLAN 10B 7 7 5,25 6 1 5,75 2 4 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 26 33 17,75 147,898 39115

11 589 TÜLİN KAPLAN 10B 11 13 7,75 5 5 3,75 1 7 -0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 11 -0,75 3 5 1,75 0 5 -1,25 3 6 1,50 29 57 14,75 145,160 39817

12 543 AŞMİN ÖNER 10B 12 15 8,25 4 6 2,50 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 20 -3,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 4 5 2,75 33 68 16,00 142,130 40600

13 15 BEHİCE ARAS 10B 11 17 6,75 3 7 1,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 10 -1,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 5 5 3,75 29 61 13,75 138,355 41596

14 617 SÜPHAN ÖŞAHİN 10B 12 16 8,00 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 8 -2,00 2 8 0,00 25 51 12,25 137,095 41924

15 330 SEYFETTİN ÖZHAN 10B 14 16 10,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 30 90 7,50 130,100 43534

16 326 ZEYNEP DEMİR 10B 4 17 -0,25 1 9 -1,25 2 4 1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 6 13 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 22 60 7,00 122,320 45117

17 71 SIDDIK ALTUN 10B 10 7 8,25 2 6 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 22 -3,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 8 0,00 22 61 6,75 121,840 45217
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 901 HAMZA AYDIN 10C 18 12 15,00 8 2 7,50 6 4 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 13 15 9,25 5 5 3,75 7 3 6,25 5 5 3,75 65 50 52,50 267,620 10769

2 562 HEDİYE ULUTAŞ 10C 15 12 12,00 6 4 5,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 13 4,75 3 3 2,25 5 4 4,00 7 3 6,25 58 44 47,00 236,873 16056

3 560 ZEYNEP ÇAKIR 10C 19 8 17,00 8 1 7,75 6 2 5,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 11 0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 6 2 5,50 56 33 47,75 236,155 16213

4 573 MERVAN ORHAN 10C 13 9 10,75 9 1 8,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 9 1,75 1 1 0,75 5 5 3,75 36 28 29,00 188,615 27416

5 352 MEHMET SOYUTEMİZ 10C 17 12 14,00 7 3 6,25 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 12 1,00 1 5 -0,25 2 6 0,50 3 7 1,25 41 58 26,50 188,395 27470

6 0 RIDVAN KESKİN RBS 10C 16 8 14,00 6 4 5,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 12 0,00 3 4 2,00 1 3 0,25 5 5 3,75 39 48 27,00 185,720 28193

7 568 NEŞENUR ÇETİN 10C 13 14 9,50 5 5 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 7 2 6,50 37 38 27,50 180,803 29582

8 569 ÜMİT ERDEM 10C 16 10 13,50 4 5 2,75 2 4 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 13 0,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 7 0,25 33 50 20,50 174,415 31470

9 572 BÜŞRA KIZMAZ 10C 12 11 9,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 12 3,00 1 1 0,75 3 3 2,25 29 38 19,50 169,078 33019

10 0 ŞEYMA KESEN 10C 10 19 5,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 9 17 4,75 7 3 6,25 3 7 1,25 6 4 5,00 40 73 21,75 168,865 33089

11 575 ABÇÜSSELAM YILDIZHAN 10C 11 11 8,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 6 2,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 4 4 3,00 31 41 20,75 168,285 33259

12 561 NESRİN KESKİN 10C 11 17 6,75 2 6 0,50 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 8 3,00 2 4 1,00 1 0 1,00 2 6 0,50 30 53 16,75 158,113 36200

13 580 SEYRAN KAYA 10C 17 13 13,75 1 4 0,00 0 10 -2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 4 5 2,75 28 54 14,50 157,910 36251

14 564 NEFİSE  KAPLAN 10C 10 15 6,25 2 6 0,50 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 10 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 4 3,00 30 45 18,75 157,070 36491

15 557 FURKAN KIZAR 10C 8 21 2,75 6 4 5,00 4 6 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 5 5 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 29 51 16,25 151,263 38187

16 571 ZEYNEP TEKİN 10C 10 17 5,75 3 4 2,00 2 7 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 8 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 5 4 4,00 29 48 17,00 150,275 38446

17 549 FARİS KESKİN 10C 8 18 3,50 5 3 4,25 2 6 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 6 16 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 30 57 15,75 146,260 39552

18 233 İBO KORKUT 10C 6 7 4,25 2 3 1,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 11 0,25 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 24 39 14,25 139,545 41283

19 563 ÖMER GÜLEN 10C 9 17 4,75 5 5 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 9 -1,25 0 4 -1,00 2 8 0,00 27 53 13,75 135,935 42183

20 285 TUBA TARİ 10C 12 14 8,50 6 4 5,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 23 -4,75 0 8 -2,00 0 7 -1,75 5 2 4,50 30 68 13,00 131,645 43194

21 551 MERYEM SOYORAL 10C 9 18 4,50 3 7 1,25 2 6 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 11 -2,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 5 1,75 27 57 12,75 128,183 43973

22 582 HİCRET USLU 10C 10 18 5,50 0 5 -1,25 0 7 -1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 8 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 19 49 6,75 125,598 44509

23 581 HEDİY  TEKİN 10C 5 25 -1,25 2 7 0,25 4 5 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 5 10 2,50 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 8 0,00 23 78 3,50 112,608 46719

24 207 KADİR KAVAK 10C 9 16 5,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 19 -3,75 0 9 -2,25 1 2 0,50 3 7 1,25 21 69 3,75 107,733 47345

25 456 YUSUF  DURSUN 10C 4 20 -1,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 5 16 1,00 2 6 0,50 0 4 -1,00 3 7 1,25 19 73 0,75 102,383 47839



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 627 SEMANUR METE 10D 13 14 9,50 7 3 6,25 7 3 6,25 1 4 0,00 4 0 4,00 10 7 8,25 5 3 4,25 5 4 4,00 7 3 6,25 59 41 48,75 245,178 14461

2 606 EDANUR ÖNER 10D 15 8 13,00 4 4 3,00 7 3 6,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 6 3 5,25 39 24 33,00 200,968 24035

3 593 BÜNYAMİN ULUHATUN 10D 12 12 9,00 6 3 5,25 4 5 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 8 2,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 2 8 0,00 35 51 22,25 172,030 32172

4 614 EZEL ÖZSUNAR 10D 13 17 8,75 4 6 2,50 6 4 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 10 -1,50 3 7 1,25 6 4 5,00 4 6 2,50 42 59 27,25 170,530 32573

5 597 HATİCE DURSUN 10D 9 9 6,75 4 4 3,00 4 3 3,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 10 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 31 33 22,75 166,048 33899

6 192 ENES ÖZEL 10D 10 18 5,50 7 3 6,25 4 6 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 9 -1,25 5 5 3,75 4 6 2,50 35 52 22,00 153,765 37415

7 0 BİLAL KARDAŞ 10D 12 18 7,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 10 20 5,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 32 88 10,00 151,000 38264

8 616 BEYZANUR ERSU 10D 7 3 6,25 5 4 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 14 -0,50 3 3 2,25 20 27 13,25 139,520 41293

9 596 İBRAHİM İLGEN 10D 12 12 9,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 13 -1,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 4 6 2,50 24 56 10,00 136,328 42096

10 613 KADRİVE AVCI 10D 6 13 2,75 3 1 2,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 5 0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 5 2 4,50 21 33 12,75 133,963 42647

11 605 BURAK BAĞCI 10D 11 15 7,25 3 6 1,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 9 -0,25 0 7 -1,75 2 1 1,75 22 54 8,50 132,575 42978

12 628 RAMAZAN KESKİN 10D 8 10 5,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 16 27 9,25 132,003 43110

13 602 ELİF KARDAŞ 10D 10 11 7,25 3 5 1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 13 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 8 -1,00 22 53 8,75 130,363 43480

14 625 DENİZ SOLMAZ 10D 7 17 2,75 1 8 -1,00 3 6 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 23 -1,75 3 6 1,50 3 7 1,25 2 7 0,25 26 78 6,50 114,075 46486

15 633 ELİF NUR YILDIZ 10D 7 21 1,75 2 6 0,50 2 6 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 7 -1,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 5 4 4,00 21 57 6,75 112,350 46753

16 363 EMİRHAN KIRŞAN 10D 4 13 0,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 13 -2,25 4 4 3,00 0 2 -0,50 4 4 3,00 16 44 5,00 104,805 47654

17 356 NEZİR KÜNKÜL 10D 5 12 2,00 0 7 -1,75 0 8 -2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 14 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 12 55 -1,75 93,033 48258

18 615 NUHAT EKİNCİ 10D 10 20 5,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 22 -2,50 2 7 0,25 2 7 0,25 0 5 -1,25 23 85 1,75

19 377 FEYZİKORKUT 10D 4 12 1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 14 -2,50 1 3 0,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 10 52 -3,00
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 810 ANIL ASLAN 10E 17 11 14,25 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 10 10 7,50 3 4 2,00 8 2 7,50 6 3 5,25 64 40 54,00 264,030 11343

2 812 BUŞRA DURSUN 10E 19 10 16,50 10 0 10,00 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 7 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 7 3 6,25 54 28 47,00 236,548 16139

3 648 NARİN ÖZIŞIK 10E 16 12 13,00 9 0 9,00 3 6 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 13 2,75 2 5 0,75 2 1 1,75 7 3 6,25 52 42 41,50 222,105 19065

4 637 LATİFE TEKİN 10E 17 9 14,75 6 3 5,25 3 5 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 7 7 5,25 4 3 3,25 39 27 32,25 214,203 20770

5 0 FİRDEVS GÜNEŞ 10E 17 11 14,25 6 4 5,00 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 10 1,50 2 5 0,75 3 3 2,25 6 3 5,25 48 45 36,75 211,010 21567

6 630 SULTAN GÜNEŞ 10E 18 11 15,25 6 1 5,75 6 2 5,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 11 1,25 1 6 -0,50 3 1 2,75 3 6 1,50 46 42 35,50 210,538 21660

7 623 ZİLAN DOĞAN 10E 14 4 13,00 4 3 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 5 2,75 1 2 0,50 3 6 1,50 34 23 28,25 195,033 25585

8 643 MEDYA TEMİZ 10E 13 5 11,75 6 3 5,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 10 -0,50 2 4 1,00 2 1 1,75 3 6 1,50 37 32 29,00 184,230 28644

9 811 ASYE MUTLU 10E 10 10 7,50 6 4 5,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 5 8 3,00 5 1 4,75 7 2 6,50 35 32 27,00 179,938 29846

10 622 SULTAN KAÇMAZ 10E 14 16 10,00 4 6 2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 13 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 6 4 5,00 38 55 24,25 173,770 31667

11 544 MERYEM AYDEMİR 10E 11 15 7,25 6 2 5,50 3 7 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 7 0,25 4 3 3,25 2 0 2,00 3 5 1,75 36 41 25,75 169,605 32857

12 626 HAVİN ASLAN 10E 13 17 8,75 4 6 2,50 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 0 2 -0,50 6 4 5,00 32 49 19,75 158,900 35975

13 631 NAİME SİNCAR 10E 11 12 8,00 2 7 0,25 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 16 -1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 3 6 1,50 33 55 19,25 154,253 37296

14 636 BETÜL YALÇIN 10E 11 17 6,75 4 5 2,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 13 -1,25 1 2 0,50 5 5 3,75 33 52 20,00 152,453 37811

15 252 EKREM DİLBER 10E 9 15 5,25 3 6 1,50 5 5 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 12 -1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 6 3 5,25 30 51 17,25 144,328 40023

16 490 SAFİYE HANDAN ASLAN 10E 11 19 6,25 2 8 0,00 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 5 15 1,25 4 6 2,50 28 62 12,50 142,925 40408

17 651 ŞEHMUS ASLAN 10E 8 18 3,50 2 6 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 13 0,75 2 4 1,00 3 4 2,00 4 6 2,50 31 60 16,00 142,708 40462

18 645 ENES OKAY 10E 9 19 4,25 5 5 3,75 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 9 0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 3 7 1,25 28 60 13,00 139,075 41398

19 134 MUHSİN BAŞARAN 10E 13 17 8,75 3 7 1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 22 51 9,25 137,380 41839

20 647 ZEYNEP TOKTAŞ 10E 8 19 3,25 4 4 3,00 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 18 0,50 2 7 0,25 2 5 0,75 2 4 1,00 31 69 13,75 137,318 41852

21 634 SEMANUR ALTUN 10E 10 11 7,25 0 6 -1,50 1 8 -1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 9 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 3 3,25 21 48 9,00 132,695 42958

22 629 YUSUF YILMAZ 10E 8 11 5,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 0 12 -3,00 2 4 1,00 1 3 0,25 4 5 2,75 26 48 14,00 131,498 43238

23 646 BERFİN IŞIK 10E 8 19 3,25 2 8 0,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 15 0,25 2 7 0,25 2 4 1,00 4 6 2,50 27 72 9,00 126,098 44410

24 653 SERHAT KARDAŞ 10E 5 24 -1,00 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 7 19 2,25 0 8 -2,00 2 6 0,50 3 4 2,00 23 85 1,75 108,183 47284



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 547 NALİN SAYRAV 10F 12 10 9,50 5 3 4,25 6 3 5,25 3 1 2,75 4 1 3,75 15 9 12,75 5 4 4,00 7 2 6,50 6 3 5,25 63 36 54,00 269,180 10551

2 555 ZİLAN TORLAK 10F 18 4 17,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 10 9 7,75 5 4 4,00 3 0 3,00 6 2 5,50 46 21 40,75 242,518 14971

3 670 MAKBULE SUL *  BİÇEN 10F 18 7 16,25 6 3 5,25 7 2 6,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 7 5,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 49 34 40,50 235,153 16397

4 525 FATİH YILDIRIM 10F 17 8 15,00 10 0 10,00 7 2 6,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 8 -1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 7 1 6,75 56 22 50,50 233,955 16659

5 559 SÜLEYMAN GÖK 10F 19 7 17,25 10 0 10,00 4 6 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 6 0,50 2 3 1,25 4 2 3,50 3 7 1,25 52 32 44,00 230,273 17397

6 242 SEMANUR TURAN 10F 18 9 15,75 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 7 2,25 2 4 1,00 2 2 1,50 6 4 5,00 51 37 41,75 227,125 18009

7 531 EMİNE HALİTOĞLU 10F 16 11 13,25 6 4 5,00 3 6 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 11 5,25 1 4 0,00 4 3 3,25 5 5 3,75 51 46 39,50 225,900 18282

8 293 MERYEM IRMAK 10F 16 9 13,75 6 4 5,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 14 2,50 1 1 0,75 2 4 1,00 4 5 2,75 49 42 38,50 217,323 20071

9 612 ELİF KAYA 10F 14 10 11,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 11 5,25 4 5 2,75 4 1 3,75 6 4 5,00 45 42 34,50 210,723 21630

10 550 ENES TAN 10F 13 16 9,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 8 14 4,50 1 9 -1,25 2 6 0,50 8 2 7,50 51 57 36,75 209,098 22012

11 532 FEYZA 10F 17 9 14,75 8 1 7,75 4 5 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 6 2,50 43 33 34,75 207,460 22426

12 608 HURİ RANA SOYORAL 10F 13 10 10,50 7 3 6,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 11 2,25 2 4 1,00 3 2 2,50 7 3 6,25 43 39 33,25 197,640 24921

13 0 BERFİN EKİNCİ 10F 13 9 10,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 10 1,50 5 4 4,00 2 0 2,00 5 4 4,00 40 31 32,25 193,803 25921

14 245 İSMAİL AYSA 10F 14 12 11,00 5 5 3,75 5 4 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 4 4 3,00 37 34 28,50 193,500 26018

15 343 ELİF ŞEN 10F 17 13 13,75 7 3 6,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 14 0,50 2 7 0,25 2 4 1,00 5 5 3,75 43 59 28,25 189,513 27172

16 579 ÖZLEM SOLMAZ 10F 9 13 5,75 7 1 6,75 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 12 2,00 5 2 4,50 3 4 2,00 4 5 2,75 44 44 33,00 186,645 27944

17 0 HÜSEYİN SEYİTOĞLU 10F 14 13 10,75 5 4 4,00 5 4 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 10 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 37 40 27,00 181,103 29489

18 340 HALİME ORHAN 10F 11 9 8,75 3 6 1,50 3 5 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 12 1,00 5 1 4,75 3 1 2,75 5 5 3,75 39 40 29,00 181,025 29514

19 0 SEMANUR KESKİN 10F 10 17 5,75 3 4 2,00 4 4 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 16 2,00 5 5 3,75 35 48 23,00 166,290 33825

20 272 ÜZLİFET KESKİN 10F 8 14 4,50 3 5 1,75 3 4 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 8 2,00 4 3 3,25 29 35 20,25 157,913 36250

21 275 MELEK KAYA 10F 10 20 5,00 2 7 0,25 6 4 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 10 0,50 2 1 1,75 2 5 0,75 6 4 5,00 36 56 22,00 157,550 36357

22 618 AYŞE İLİK 10F 12 9 9,75 3 6 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 21 20 16,00 155,968 36789

23 621 ZEYNEP ŞEN 10F 8 8 6,00 7 2 6,50 3 5 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 25 16,75 144,943 39867

24 77 RABİA  SOYORAL 10F 7 17 2,75 4 4 3,00 1 7 -0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 6 0,50 21 45 9,75 127,770 44052

25 552 EYLÜL GÜNDÜZ 10F 10 17 5,75 3 6 1,50 1 8 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 8 -1,00 3 5 1,75 21 51 8,25 126,435 44332

26 210 BARANCAN 10F 9 21 3,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 17 43 6,25 121,238 45339

27 577 UĞUR ŞAHİN 10F 7 18 2,50 4 5 2,75 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 19 45 7,75 120,225 45515

28 497 HALİL DALDAL 10F 5 20 0,00 5 5 3,75 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 13 -3,25 1 1 0,75 1 4 0,00 1 8 -1,00 19 64 3,00



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10F

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100
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300

400

10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10N SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,85 10,84 12,14 4,55 3,80 3,60 3,17 4,35 2,08 2,32 1,91 1,85 2,50 1,66 2,08 7,23 10,11 4,71 2,63 3,51 1,75 2,97 2,67 2,30 4,29 3,57 3,39 44,51 42,42 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,22 12,97 7,98 3,83 4,30 2,76 2,83 5,06 1,56 1,85 2,29 1,28 2,47 1,69 2,04 3,47 10,22 0,92 1,53 3,53 0,65 1,29 2,51 0,66 3,58 4,42 2,48 32,07 46,99 20,33 163,330

SINIF: 10N

KATILIMLAR

1 0 AHMED ÖZBAKİ 10N 12 10 9,50 5 1 4,75 2 4 1,00 2 5 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 23 22 17,50 159,098 35932

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

KATILIMLAR

1 547 NALİN SAYRAV 10F 12 10 9,50 18 8 16,00 15 9 12,75 18 9 15,75 63 36 54,00 269,180 1 1 1 1 10551

2 901 HAMZA AYDIN 10C 18 12 15,00 17 10 14,50 13 15 9,25 17 13 13,75 65 50 52,50 267,620 1 2 2 2 10769

3 810 ANIL ASLAN 10E 17 11 14,25 20 10 17,50 10 10 7,50 17 9 14,75 64 40 54,00 264,030 1 3 3 3 11343

4 627 SEMANUR METE 10D 13 14 9,50 19 10 16,50 10 7 8,25 17 10 14,50 59 41 48,75 245,178 1 4 4 4 14461

5 555 ZİLAN TORLAK 10F 18 4 17,00 4 2 3,50 10 9 7,75 14 6 12,50 46 21 40,75 242,518 2 5 5 5 14971

6 562 HEDİYE ULUTAŞ 10C 15 12 12,00 20 9 17,75 8 13 4,75 15 10 12,50 58 44 47,00 236,873 2 6 6 6 16056

7 812 BUŞRA DURSUN 10E 19 10 16,50 21 7 19,25 3 7 1,25 11 4 10,00 54 28 47,00 236,548 2 7 7 7 16139

8 560 ZEYNEP ÇAKIR 10C 19 8 17,00 21 5 19,75 3 11 0,25 13 9 10,75 56 33 47,75 236,155 3 8 8 8 16213

9 670 MAKBULE SUL *  BİÇEN 10F 18 7 16,25 19 9 16,75 7 7 5,25 5 11 2,25 49 34 40,50 235,153 3 9 9 9 16397

10 525 FATİH YILDIRIM 10F 17 8 15,00 25 4 24,00 1 8 -1,00 13 2 12,50 56 22 50,50 233,955 4 10 10 10 16659

11 559 SÜLEYMAN GÖK 10F 19 7 17,25 22 7 20,25 2 6 0,50 9 12 6,00 52 32 44,00 230,273 5 11 11 11 17397

12 242 SEMANUR TURAN 10F 18 9 15,75 19 11 16,25 4 7 2,25 10 10 7,50 51 37 41,75 227,125 6 12 12 12 18009

13 531 EMİNE HALİTOĞLU 10F 16 11 13,25 17 12 14,00 8 11 5,25 10 12 7,00 51 46 39,50 225,900 7 13 13 13 18282

14 648 NARİN ÖZIŞIK 10E 16 12 13,00 19 8 17,00 6 13 2,75 11 9 8,75 52 42 41,50 222,105 3 14 14 14 19065

15 293 MERYEM IRMAK 10F 16 9 13,75 20 9 17,75 6 14 2,50 7 10 4,50 49 42 38,50 217,323 8 15 15 15 20071

16 637 LATİFE TEKİN 10E 17 9 14,75 11 8 9,00 7 7 5,25 4 3 3,25 39 27 32,25 214,203 4 16 16 16 20770

17 0 FİRDEVS GÜNEŞ 10E 17 11 14,25 16 13 12,75 4 10 1,50 11 11 8,25 48 45 36,75 211,010 5 17 17 18 21567

18 612 ELİF KAYA 10F 14 10 11,50 9 11 6,25 8 11 5,25 14 10 11,50 45 42 34,50 210,723 9 18 18 19 21630

19 630 SULTAN GÜNEŞ 10E 18 11 15,25 17 7 15,25 4 11 1,25 7 13 3,75 46 42 35,50 210,538 6 19 19 21 21660

20 550 ENES TAN 10F 13 16 9,00 19 10 16,50 8 14 4,50 11 17 6,75 51 57 36,75 209,098 10 20 20 22 22012

21 532 FEYZA 10F 17 9 14,75 19 9 16,75 2 4 1,00 5 11 2,25 43 33 34,75 207,460 11 21 21 23 22426

22 47 YUSUF ASLAN 10B 11 9 8,75 18 8 16,00 6 8 4,00 10 12 7,00 45 37 35,75 204,948 1 22 22 24 23049

23 606 EDANUR ÖNER 10D 15 8 13,00 16 11 13,25 2 2 1,50 6 3 5,25 39 24 33,00 200,968 2 23 23 25 24035

24 301 MNESİM YAVUZ 10A 17 7 15,25 14 11 11,25 2 8 0,00 9 11 6,25 42 37 32,75 200,565 1 24 24 26 24134

25 608 HURİ RANA SOYORAL 10F 13 10 10,50 13 9 10,75 5 11 2,25 12 9 9,75 43 39 33,25 197,640 12 25 25 27 24921

26 623 ZİLAN DOĞAN 10E 14 4 13,00 12 6 10,50 4 5 2,75 4 8 2,00 34 23 28,25 195,033 7 26 26 28 25585

27 0 BERFİN EKİNCİ 10F 13 9 10,75 11 4 10,00 4 10 1,50 12 8 10,00 40 31 32,25 193,803 13 27 27 30 25921

28 245 İSMAİL AYSA 10F 14 12 11,00 15 14 11,50 4 2 3,50 4 6 2,50 37 34 28,50 193,500 14 28 28 31 26018

29 530 ZEHRA ASLAN 10B 13 14 9,50 16 14 12,50 7 9 4,75 5 15 1,25 41 52 28,00 193,175 2 29 29 32 26103

30 292 M EMİN ŞİMŞEK 10A 16 14 12,50 18 10 15,50 2 9 -0,25 7 12 4,00 43 45 31,75 192,438 2 30 30 33 26310

31 325 İREM NURAL 10B 16 12 13,00 14 8 12,00 2 10 -0,50 7 3 6,25 39 33 30,75 190,183 3 31 31 34 26992

32 343 ELİF ŞEN 10F 17 13 13,75 13 16 9,00 4 14 0,50 9 16 5,00 43 59 28,25 189,513 15 32 32 35 27172

33 573 MERVAN ORHAN 10C 13 9 10,75 13 4 12,00 4 9 1,75 6 6 4,50 36 28 29,00 188,615 4 33 33 36 27416

34 352 MEHMET SOYUTEMİZ 10C 17 12 14,00 14 16 10,00 4 12 1,00 6 18 1,50 41 58 26,50 188,395 5 34 34 37 27470

35 579 ÖZLEM SOLMAZ 10F 9 13 5,75 18 8 16,00 5 12 2,00 12 11 9,25 44 44 33,00 186,645 16 35 35 38 27944

36 0 RIDVAN KESKİN RBS 10C 16 8 14,00 11 16 7,00 3 12 0,00 9 12 6,00 39 48 27,00 185,720 6 36 36 39 28193

37 643 MEDYA TEMİZ 10E 13 5 11,75 15 6 13,50 2 10 -0,50 7 11 4,25 37 32 29,00 184,230 8 37 37 40 28644

38 0 HÜSEYİN SEYİTOĞLU 10F 14 13 10,75 16 11 13,25 3 10 0,50 4 6 2,50 37 40 27,00 181,103 17 38 38 41 29489

39 340 HALİME ORHAN 10F 11 9 8,75 11 12 8,00 4 12 1,00 13 7 11,25 39 40 29,00 181,025 18 39 39 42 29514

40 568 NEŞENUR ÇETİN 10C 13 14 9,50 13 15 9,25 2 3 1,25 9 6 7,50 37 38 27,50 180,803 7 40 40 43 29582

41 811 ASYE MUTLU 10E 10 10 7,50 8 11 5,25 5 8 3,00 12 3 11,25 35 32 27,00 179,938 9 41 41 44 29846

42 300 METHİYE ÖNER 10A 16 9 13,75 12 11 9,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 23 23,25 179,810 3 42 42 45 29886

43 609 ŞEHMUS ORAK 10B 17 13 13,75 11 19 6,25 1 3 0,25 4 6 2,50 33 41 22,75 177,495 4 43 43 46 30543

44 121 NURŞİN AYDIN 10A 16 14 12,50 16 13 12,75 1 10 -1,50 5 13 1,75 38 50 25,50 175,878 4 44 44 47 31002

45 569 ÜMİT ERDEM 10C 16 10 13,50 11 12 8,00 4 13 0,75 2 15 -1,75 33 50 20,50 174,415 8 45 45 48 31470

46 622 SULTAN KAÇMAZ 10E 14 16 10,00 12 17 7,75 4 13 0,75 8 9 5,75 38 55 24,25 173,770 10 46 46 49 31667

47 635 ESRA ALTUN 10A 7 7 5,25 8 3 7,25 7 5 5,75 4 2 3,50 26 17 21,75 173,465 5 47 47 50 31755

48 593 BÜNYAMİN ULUHATUN 10D 12 12 9,00 14 13 10,75 4 8 2,00 5 18 0,50 35 51 22,25 172,030 3 48 48 51 32172
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

KATILIMLAR

49 263 MİZGİN TAMKAN 10A 12 11 9,25 11 13 7,75 4 9 1,75 6 10 3,50 33 43 22,25 171,255 6 49 49 52 32381

50 614 EZEL ÖZSUNAR 10D 13 17 8,75 15 15 11,25 1 10 -1,50 13 17 8,75 42 59 27,25 170,530 4 50 50 54 32573

51 260 MİHRİBAN GÖK 10A 15 11 12,25 11 17 6,75 2 7 0,25 3 6 1,50 31 41 20,75 170,300 7 51 51 55 32644

52 548 RÜMEYSA DEMİRTAŞ 10B 12 11 9,25 13 10 10,50 1 6 -0,50 8 10 5,50 34 37 24,75 169,723 5 52 52 56 32816

53 544 MERYEM AYDEMİR 10E 11 15 7,25 14 11 11,25 2 7 0,25 9 8 7,00 36 41 25,75 169,605 11 53 53 57 32857

54 572 BÜŞRA KIZMAZ 10C 12 11 9,25 7 11 4,25 6 12 3,00 4 4 3,00 29 38 19,50 169,078 9 54 54 58 33019

55 0 ŞEYMA KESEN 10C 10 19 5,25 5 23 -0,75 9 17 4,75 16 14 12,50 40 73 21,75 168,865 10 55 55 59 33089

56 575 ABÇÜSSELAM YILDIZHAN10C 11 11 8,25 10 11 7,25 4 6 2,50 6 13 2,75 31 41 20,75 168,285 11 56 56 60 33259

57 0 SEMANUR KESKİN 10F 10 17 5,75 14 10 11,50 6 16 2,00 5 5 3,75 35 48 23,00 166,290 19 57 57 62 33825

58 597 HATİCE DURSUN 10D 9 9 6,75 12 12 9,00 4 10 1,50 6 2 5,50 31 33 22,75 166,048 5 58 58 63 33899

59 638 SULTAN ORHAN 10B 13 14 9,50 12 17 7,75 3 12 0,00 7 9 4,75 35 52 22,00 165,943 6 59 59 64 33928

60 533 YUSUF EKİN 10B 11 11 8,25 11 14 7,50 3 3 2,25 3 7 1,25 28 35 19,25 164,638 7 60 60 65 34285

61 433 HÜLYA SONĞUR 10A 15 11 12,25 11 13 7,75 3 18 -1,50 5 12 2,00 34 54 20,50 164,613 8 61 61 66 34295

62 341 ALİYE YILDIRIM 10B 10 14 6,50 8 16 4,00 6 8 4,00 8 15 4,25 32 53 18,75 164,433 8 62 62 67 34359

63 463 BÜŞRA ORAK 10A 12 10 9,50 12 16 8,00 3 9 0,75 2 11 -0,75 29 46 17,50 159,525 9 63 63 70 35824

64 0 AHMED ÖZBAKİ 10N 12 10 9,50 7 5 5,75 2 5 0,75 2 2 1,50 23 22 17,50 159,098 1 64 64 71 35932

65 626 HAVİN ASLAN 10E 13 17 8,75 11 17 6,75 2 9 -0,25 6 6 4,50 32 49 19,75 158,900 12 65 65 72 35975

66 561 NESRİN KESKİN 10C 11 17 6,75 9 18 4,50 5 8 3,00 5 10 2,50 30 53 16,75 158,113 12 66 66 73 36200

67 272 ÜZLİFET KESKİN 10F 8 14 4,50 13 10 10,50 4 8 2,00 4 3 3,25 29 35 20,25 157,913 20 67 67 74 36250

68 580 SEYRAN KAYA 10C 17 13 13,75 5 20 0,00 1 6 -0,50 5 15 1,25 28 54 14,50 157,910 13 68 68 75 36251

69 275 MELEK KAYA 10F 10 20 5,00 13 16 9,00 3 10 0,50 10 10 7,50 36 56 22,00 157,550 21 69 69 76 36357

70 564 NEFİSE  KAPLAN 10C 10 15 6,25 12 13 8,75 4 10 1,50 4 7 2,25 30 45 18,75 157,070 14 70 70 77 36491

71 308 HİLAL MUTLU 10A 11 11 8,25 9 9 6,75 4 14 0,50 5 11 2,25 29 45 17,75 156,180 10 71 71 78 36726

72 618 AYŞE İLİK 10F 12 9 9,75 8 9 5,75 1 2 0,50 21 20 16,00 155,968 22 72 72 79 36789

73 631 NAİME SİNCAR 10E 11 12 8,00 12 14 8,50 3 16 -1,00 7 13 3,75 33 55 19,25 154,253 13 73 73 80 37296

74 327 REYHAN ÇELİK 10B 11 12 8,00 11 12 8,00 0 2 -0,50 5 8 3,00 27 34 18,50 154,235 9 74 74 81 37299

75 192 ENES ÖZEL 10D 10 18 5,50 15 14 11,50 1 9 -1,25 9 11 6,25 35 52 22,00 153,765 6 75 75 82 37415

76 636 BETÜL YALÇIN 10E 11 17 6,75 14 15 10,25 2 13 -1,25 6 7 4,25 33 52 20,00 152,453 14 76 76 83 37811

77 557 FURKAN KIZAR 10C 8 21 2,75 13 16 9,00 5 5 3,75 3 9 0,75 29 51 16,25 151,263 15 77 77 84 38187

78 0 BİLAL KARDAŞ 10D 12 18 7,50 2 28 -5,00 10 20 5,00 8 22 2,50 32 88 10,00 151,000 7 78 78 85 38264

79 571 ZEYNEP TEKİN 10C 10 17 5,75 9 16 5,00 3 8 1,00 7 7 5,25 29 48 17,00 150,275 16 79 79 86 38446

80 538 ABDULLAH ASLAN 10B 7 7 5,25 13 8 11,00 2 9 -0,25 4 9 1,75 26 33 17,75 147,898 10 80 80 87 39115

81 251 MUSTAFA ŞAHİM 10A 12 7 10,25 4 7 2,25 0 5 -1,25 4 5 2,75 20 24 14,00 147,143 11 81 81 88 39328

82 549 FARİS KESKİN 10C 8 18 3,50 11 15 7,25 6 16 2,00 5 8 3,00 30 57 15,75 146,260 17 82 82 89 39552

83 268 KAVAK L 10A 12 15 8,25 8 21 2,75 1 8 -1,00 8 11 5,25 29 55 15,25 145,925 12 83 83 90 39635

84 589 TÜLİN KAPLAN 10B 11 13 7,75 10 17 5,75 2 11 -0,75 6 16 2,00 29 57 14,75 145,160 11 84 84 91 39817

85 621 ZEYNEP ŞEN 10F 8 8 6,00 15 8 13,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 23 25 16,75 144,943 23 85 85 92 39867

86 252 EKREM DİLBER 10E 9 15 5,25 13 14 9,50 2 12 -1,00 6 10 3,50 30 51 17,25 144,328 15 86 86 93 40023

87 490 SAFİYE HANDAN ASLAN10E 11 19 6,25 8 22 2,50 5 15 1,25 4 6 2,50 28 62 12,50 142,925 16 87 87 94 40408

88 651 ŞEHMUS ASLAN 10E 8 18 3,50 10 15 6,25 4 13 0,75 9 14 5,50 31 60 16,00 142,708 17 88 88 95 40462

89 284 BEYZA TORLAK 10A 8 17 3,75 11 10 8,50 4 11 1,25 3 8 1,00 26 46 14,50 142,315 13 89 89 96 40551

90 543 AŞMİN ÖNER 10B 12 15 8,25 12 18 7,50 2 20 -3,00 7 15 3,25 33 68 16,00 142,130 12 90 90 97 40600

91 277 ELİF AYDIN 10A 9 9 6,75 6 4 5,00 0 3 -0,75 4 7 2,25 19 23 13,25 139,833 14 91 91 98 41197

92 233 İBO KORKUT 10C 6 7 4,25 9 9 6,75 3 11 0,25 6 12 3,00 24 39 14,25 139,545 18 92 92 99 41283

93 616 BEYZANUR ERSU 10D 7 3 6,25 7 7 5,25 3 14 -0,50 3 3 2,25 20 27 13,25 139,520 8 93 93 100 41293

94 521 HANİFE KARDAŞ 10A 11 15 7,25 7 22 1,50 4 14 0,50 5 14 1,50 27 65 10,75 139,273 15 94 94 101 41350

95 645 ENES OKAY 10E 9 19 4,25 13 16 9,00 3 9 0,75 3 16 -1,00 28 60 13,00 139,075 18 95 95 102 41398

96 256 CUMALİ ASLAN 10A 9 9 6,75 7 13 3,75 2 8 0,00 5 15 1,25 23 45 11,75 138,980 16 96 96 103 41422

                                                2 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

KATILIMLAR

97 15 BEHİCE ARAS 10B 11 17 6,75 9 19 4,25 1 10 -1,50 8 15 4,25 29 61 13,75 138,355 13 97 97 104 41596

98 134 MUHSİN BAŞARAN 10E 13 17 8,75 7 23 1,25 0 1 -0,25 2 10 -0,50 22 51 9,25 137,380 19 98 98 105 41839

99 647 ZEYNEP TOKTAŞ 10E 8 19 3,25 12 16 8,00 5 18 0,50 6 16 2,00 31 69 13,75 137,318 20 99 99 106 41852

100 617 SÜPHAN ÖŞAHİN 10B 12 16 8,00 11 19 6,25 0 8 -2,00 2 8 0,00 25 51 12,25 137,095 14 100 100 107 41924

101 596 İBRAHİM İLGEN 10D 12 12 9,00 5 15 1,25 2 13 -1,25 5 16 1,00 24 56 10,00 136,328 9 101 101 108 42096

102 563 ÖMER GÜLEN 10C 9 17 4,75 15 15 11,25 1 9 -1,25 2 12 -1,00 27 53 13,75 135,935 19 102 102 109 42183

103 290 BEHİYE GÜLSENEN 10A 6 18 1,50 12 9 9,75 4 11 1,25 3 8 1,00 25 46 13,50 135,518 17 103 103 110 42282

104 613 KADRİVE AVCI 10D 6 13 2,75 5 10 2,50 2 5 0,75 8 5 6,75 21 33 12,75 133,963 10 104 104 111 42647

105 248 MERVE TEKİN 10A 9 16 5,00 6 18 1,50 6 15 2,25 4 20 -1,00 25 69 7,75 133,728 18 105 105 112 42702

106 634 SEMANUR ALTUN 10E 10 11 7,25 2 20 -3,00 2 9 -0,25 7 8 5,00 21 48 9,00 132,695 21 106 106 113 42958

107 605 BURAK BAĞCI 10D 11 15 7,25 7 22 1,50 2 9 -0,25 2 8 0,00 22 54 8,50 132,575 11 107 107 114 42978

108 628 RAMAZAN KESKİN 10D 8 10 5,50 5 6 3,50 1 3 0,25 2 8 0,00 16 27 9,25 132,003 12 108 108 115 43110

109 285 TUBA TARİ 10C 12 14 8,50 12 14 8,50 1 23 -4,75 5 17 0,75 30 68 13,00 131,645 20 109 109 116 43194

110 629 YUSUF YILMAZ 10E 8 11 5,25 11 13 7,75 0 12 -3,00 7 12 4,00 26 48 14,00 131,498 22 110 110 118 43238

111 602 ELİF KARDAŞ 10D 10 11 7,25 7 14 3,50 2 13 -1,25 3 15 -0,75 22 53 8,75 130,363 13 111 111 119 43480

112 330 SEYFETTİN ÖZHAN 10B 14 16 10,00 8 22 2,50 4 26 -2,50 4 26 -2,50 30 90 7,50 130,100 15 112 112 120 43534

113 551 MERYEM SOYORAL 10C 9 18 4,50 12 16 8,00 0 11 -2,75 6 12 3,00 27 57 12,75 128,183 21 113 113 122 43973

114 77 RABİA  SOYORAL 10F 7 17 2,75 8 13 4,75 2 6 0,50 4 9 1,75 21 45 9,75 127,770 24 114 114 123 44052

115 624 ŞEHMUZ TUNÇER 10A 3 4 2,00 3 11 0,25 4 4 3,00 5 13 1,75 15 32 7,00 127,558 19 115 115 124 44101

116 552 EYLÜL GÜNDÜZ 10F 10 17 5,75 7 21 1,75 1 8 -1,00 3 5 1,75 21 51 8,25 126,435 25 116 116 125 44332

117 646 BERFİN IŞIK 10E 8 19 3,25 7 21 1,75 4 15 0,25 8 17 3,75 27 72 9,00 126,098 23 117 117 126 44410

118 582 HİCRET USLU 10C 10 18 5,50 3 14 -0,50 2 8 0,00 4 9 1,75 19 49 6,75 125,598 22 118 118 127 44509

119 326 ZEYNEP DEMİR 10B 4 17 -0,25 8 18 3,50 6 13 2,75 4 12 1,00 22 60 7,00 122,320 16 119 119 128 45117

120 71 SIDDIK ALTUN 10B 10 7 8,25 8 17 3,75 2 22 -3,50 2 15 -1,75 22 61 6,75 121,840 17 120 120 129 45217

121 210 BARANCAN 10F 9 21 3,75 8 22 2,50 17 43 6,25 121,238 26 121 121 130 45339

122 577 UĞUR ŞAHİN 10F 7 18 2,50 9 17 4,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 19 45 7,75 120,225 27 122 122 131 45515

123 303 BAHAR YAVUZ 10A 7 13 3,75 6 16 2,00 1 10 -1,50 3 2 2,50 17 41 6,75 117,498 20 123 123 133 45970

124 312 İLHAM SÖĞÜT 10A 7 7 5,25 3 10 0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 11 25 4,75 117,473 21 124 124 134 45978

125 539 MEHMET ENSAR ÇOBAN10A 5 5 3,75 2 8 0,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 9 23 3,25 117,223 22 125 125 135 46014

126 625 DENİZ SOLMAZ 10D 7 17 2,75 7 18 2,50 4 23 -1,75 8 20 3,00 26 78 6,50 114,075 14 126 126 136 46486

127 581 HEDİY  TEKİN 10C 5 25 -1,25 9 19 4,25 5 10 2,50 4 24 -2,00 23 78 3,50 112,608 23 127 127 137 46719

128 633 ELİF NUR YILDIZ 10D 7 21 1,75 7 17 2,75 0 7 -1,75 7 12 4,00 21 57 6,75 112,350 15 128 128 138 46753

129 574 HAMZA OLGUN 10A 6 14 2,50 3 24 -3,00 3 11 0,25 7 18 2,50 19 67 2,25 110,338 23 129 129 139 47012

130 653 SERHAT KARDAŞ 10E 5 24 -1,00 6 24 0,00 7 19 2,25 5 18 0,50 23 85 1,75 108,183 24 130 130 140 47284

131 207 KADİR KAVAK 10C 9 16 5,00 7 16 3,00 1 19 -3,75 4 18 -0,50 21 69 3,75 107,733 24 131 131 141 47345

132 363 EMİRHAN KIRŞAN 10D 4 13 0,75 3 8 1,00 1 13 -2,25 8 10 5,50 16 44 5,00 104,805 16 132 132 142 47654

133 456 YUSUF  DURSUN 10C 4 20 -1,00 5 20 0,00 5 16 1,00 5 17 0,75 19 73 0,75 102,383 25 133 133 143 47839

134 603 BARAN KESKİN 10A 2 18 -2,50 6 17 1,75 4 11 1,25 3 19 -1,75 15 65 -1,25 96,195 24 134 134 145 48177

135 295 ŞİRİN YELBOĞA 10A 2 14 -1,50 6 17 1,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 11 44 0,00 94,733 25 135 135 146 48212

136 356 NEZİR KÜNKÜL 10D 5 12 2,00 2 18 -2,50 1 14 -2,50 4 11 1,25 12 55 -1,75 93,033 17 136 136 148 48258

137 497 HALİL DALDAL 10F 5 20 0,00 11 18 6,50 0 13 -3,25 3 13 -0,25 19 64 3,00

138 615 NUHAT EKİNCİ 10D 10 20 5,00 6 24 0,00 3 22 -2,50 4 19 -0,75 23 85 1,75

139 377 FEYZİKORKUT 10D 4 12 1,00 2 13 -1,25 1 14 -2,50 3 13 -0,25 10 52 -3,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
10A 10B 10C 10D 10E 10F 10N

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
10A 10B 10C 10D 10E



10A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 301 MNESİM YAVUZ 10A 17 7 15,25 14 11 11,25 2 8 0,00 9 11 6,25 42 37 32,75 200,565 1 24 24 26 24134

2 292 M EMİN ŞİMŞEK 10A 16 14 12,50 18 10 15,50 2 9 -0,25 7 12 4,00 43 45 31,75 192,438 2 30 30 33 26310

3 300 METHİYE ÖNER 10A 16 9 13,75 12 11 9,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 23 23,25 179,810 3 42 42 45 29886

4 121 NURŞİN AYDIN 10A 16 14 12,50 16 13 12,75 1 10 -1,50 5 13 1,75 38 50 25,50 175,878 4 44 44 47 31002

5 635 ESRA ALTUN 10A 7 7 5,25 8 3 7,25 7 5 5,75 4 2 3,50 26 17 21,75 173,465 5 47 47 50 31755

6 263 MİZGİN TAMKAN 10A 12 11 9,25 11 13 7,75 4 9 1,75 6 10 3,50 33 43 22,25 171,255 6 49 49 52 32381

7 260 MİHRİBAN GÖK 10A 15 11 12,25 11 17 6,75 2 7 0,25 3 6 1,50 31 41 20,75 170,300 7 51 51 55 32644

8 433 HÜLYA SONĞUR 10A 15 11 12,25 11 13 7,75 3 18 -1,50 5 12 2,00 34 54 20,50 164,613 8 61 61 66 34295

9 463 BÜŞRA ORAK 10A 12 10 9,50 12 16 8,00 3 9 0,75 2 11 -0,75 29 46 17,50 159,525 9 63 63 70 35824

10 308 HİLAL MUTLU 10A 11 11 8,25 9 9 6,75 4 14 0,50 5 11 2,25 29 45 17,75 156,180 10 71 71 78 36726

11 251 MUSTAFA ŞAHİM 10A 12 7 10,25 4 7 2,25 0 5 -1,25 4 5 2,75 20 24 14,00 147,143 11 81 81 88 39328

12 268 KAVAK L 10A 12 15 8,25 8 21 2,75 1 8 -1,00 8 11 5,25 29 55 15,25 145,925 12 83 83 90 39635

13 284 BEYZA TORLAK 10A 8 17 3,75 11 10 8,50 4 11 1,25 3 8 1,00 26 46 14,50 142,315 13 89 89 96 40551

14 277 ELİF AYDIN 10A 9 9 6,75 6 4 5,00 0 3 -0,75 4 7 2,25 19 23 13,25 139,833 14 91 91 98 41197

15 521 HANİFE KARDAŞ 10A 11 15 7,25 7 22 1,50 4 14 0,50 5 14 1,50 27 65 10,75 139,273 15 94 94 101 41350

16 256 CUMALİ ASLAN 10A 9 9 6,75 7 13 3,75 2 8 0,00 5 15 1,25 23 45 11,75 138,980 16 96 96 103 41422

17 290 BEHİYE GÜLSENEN 10A 6 18 1,50 12 9 9,75 4 11 1,25 3 8 1,00 25 46 13,50 135,518 17 103 103 110 42282

18 248 MERVE TEKİN 10A 9 16 5,00 6 18 1,50 6 15 2,25 4 20 -1,00 25 69 7,75 133,728 18 105 105 112 42702

19 624 ŞEHMUZ TUNÇER 10A 3 4 2,00 3 11 0,25 4 4 3,00 5 13 1,75 15 32 7,00 127,558 19 115 115 124 44101

20 303 BAHAR YAVUZ 10A 7 13 3,75 6 16 2,00 1 10 -1,50 3 2 2,50 17 41 6,75 117,498 20 123 123 133 45970

21 312 İLHAM SÖĞÜT 10A 7 7 5,25 3 10 0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 11 25 4,75 117,473 21 124 124 134 45978

22 539 MEHMET ENSAR ÇOBAN10A 5 5 3,75 2 8 0,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 9 23 3,25 117,223 22 125 125 135 46014

23 574 HAMZA OLGUN 10A 6 14 2,50 3 24 -3,00 3 11 0,25 7 18 2,50 19 67 2,25 110,338 23 129 129 139 47012

24 603 BARAN KESKİN 10A 2 18 -2,50 6 17 1,75 4 11 1,25 3 19 -1,75 15 65 -1,25 96,195 24 134 134 145 48177

25 295 ŞİRİN YELBOĞA 10A 2 14 -1,50 6 17 1,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 11 44 0,00 94,733 25 135 135 146 48212
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10B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 47 YUSUF ASLAN 10B 11 9 8,75 18 8 16,00 6 8 4,00 10 12 7,00 45 37 35,75 204,948 1 22 22 24 23049

2 530 ZEHRA ASLAN 10B 13 14 9,50 16 14 12,50 7 9 4,75 5 15 1,25 41 52 28,00 193,175 2 29 29 32 26103

3 325 İREM NURAL 10B 16 12 13,00 14 8 12,00 2 10 -0,50 7 3 6,25 39 33 30,75 190,183 3 31 31 34 26992

4 609 ŞEHMUS ORAK 10B 17 13 13,75 11 19 6,25 1 3 0,25 4 6 2,50 33 41 22,75 177,495 4 43 43 46 30543

5 548 RÜMEYSA DEMİRTAŞ 10B 12 11 9,25 13 10 10,50 1 6 -0,50 8 10 5,50 34 37 24,75 169,723 5 52 52 56 32816

6 638 SULTAN ORHAN 10B 13 14 9,50 12 17 7,75 3 12 0,00 7 9 4,75 35 52 22,00 165,943 6 59 59 64 33928

7 533 YUSUF EKİN 10B 11 11 8,25 11 14 7,50 3 3 2,25 3 7 1,25 28 35 19,25 164,638 7 60 60 65 34285

8 341 ALİYE YILDIRIM 10B 10 14 6,50 8 16 4,00 6 8 4,00 8 15 4,25 32 53 18,75 164,433 8 62 62 67 34359

9 327 REYHAN ÇELİK 10B 11 12 8,00 11 12 8,00 0 2 -0,50 5 8 3,00 27 34 18,50 154,235 9 74 74 81 37299

10 538 ABDULLAH ASLAN 10B 7 7 5,25 13 8 11,00 2 9 -0,25 4 9 1,75 26 33 17,75 147,898 10 80 80 87 39115

11 589 TÜLİN KAPLAN 10B 11 13 7,75 10 17 5,75 2 11 -0,75 6 16 2,00 29 57 14,75 145,160 11 84 84 91 39817

12 543 AŞMİN ÖNER 10B 12 15 8,25 12 18 7,50 2 20 -3,00 7 15 3,25 33 68 16,00 142,130 12 90 90 97 40600

13 15 BEHİCE ARAS 10B 11 17 6,75 9 19 4,25 1 10 -1,50 8 15 4,25 29 61 13,75 138,355 13 97 97 104 41596

14 617 SÜPHAN ÖŞAHİN 10B 12 16 8,00 11 19 6,25 0 8 -2,00 2 8 0,00 25 51 12,25 137,095 14 100 100 107 41924

15 330 SEYFETTİN ÖZHAN 10B 14 16 10,00 8 22 2,50 4 26 -2,50 4 26 -2,50 30 90 7,50 130,100 15 112 112 120 43534

16 326 ZEYNEP DEMİR 10B 4 17 -0,25 8 18 3,50 6 13 2,75 4 12 1,00 22 60 7,00 122,320 16 119 119 128 45117

17 71 SIDDIK ALTUN 10B 10 7 8,25 8 17 3,75 2 22 -3,50 2 15 -1,75 22 61 6,75 121,840 17 120 120 129 45217

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



10C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 901 HAMZA AYDIN 10C 18 12 15,00 17 10 14,50 13 15 9,25 17 13 13,75 65 50 52,50 267,620 1 2 2 2 10769

2 562 HEDİYE ULUTAŞ 10C 15 12 12,00 20 9 17,75 8 13 4,75 15 10 12,50 58 44 47,00 236,873 2 6 6 6 16056

3 560 ZEYNEP ÇAKIR 10C 19 8 17,00 21 5 19,75 3 11 0,25 13 9 10,75 56 33 47,75 236,155 3 8 8 8 16213

4 573 MERVAN ORHAN 10C 13 9 10,75 13 4 12,00 4 9 1,75 6 6 4,50 36 28 29,00 188,615 4 33 33 36 27416

5 352 MEHMET SOYUTEMİZ 10C 17 12 14,00 14 16 10,00 4 12 1,00 6 18 1,50 41 58 26,50 188,395 5 34 34 37 27470

6 0 RIDVAN KESKİN RBS 10C 16 8 14,00 11 16 7,00 3 12 0,00 9 12 6,00 39 48 27,00 185,720 6 36 36 39 28193

7 568 NEŞENUR ÇETİN 10C 13 14 9,50 13 15 9,25 2 3 1,25 9 6 7,50 37 38 27,50 180,803 7 40 40 43 29582

8 569 ÜMİT ERDEM 10C 16 10 13,50 11 12 8,00 4 13 0,75 2 15 -1,75 33 50 20,50 174,415 8 45 45 48 31470

9 572 BÜŞRA KIZMAZ 10C 12 11 9,25 7 11 4,25 6 12 3,00 4 4 3,00 29 38 19,50 169,078 9 54 54 58 33019

10 0 ŞEYMA KESEN 10C 10 19 5,25 5 23 -0,75 9 17 4,75 16 14 12,50 40 73 21,75 168,865 10 55 55 59 33089

11 575 ABÇÜSSELAM YILDIZHAN10C 11 11 8,25 10 11 7,25 4 6 2,50 6 13 2,75 31 41 20,75 168,285 11 56 56 60 33259

12 561 NESRİN KESKİN 10C 11 17 6,75 9 18 4,50 5 8 3,00 5 10 2,50 30 53 16,75 158,113 12 66 66 73 36200

13 580 SEYRAN KAYA 10C 17 13 13,75 5 20 0,00 1 6 -0,50 5 15 1,25 28 54 14,50 157,910 13 68 68 75 36251

14 564 NEFİSE  KAPLAN 10C 10 15 6,25 12 13 8,75 4 10 1,50 4 7 2,25 30 45 18,75 157,070 14 70 70 77 36491

15 557 FURKAN KIZAR 10C 8 21 2,75 13 16 9,00 5 5 3,75 3 9 0,75 29 51 16,25 151,263 15 77 77 84 38187

16 571 ZEYNEP TEKİN 10C 10 17 5,75 9 16 5,00 3 8 1,00 7 7 5,25 29 48 17,00 150,275 16 79 79 86 38446

17 549 FARİS KESKİN 10C 8 18 3,50 11 15 7,25 6 16 2,00 5 8 3,00 30 57 15,75 146,260 17 82 82 89 39552

18 233 İBO KORKUT 10C 6 7 4,25 9 9 6,75 3 11 0,25 6 12 3,00 24 39 14,25 139,545 18 92 92 99 41283

19 563 ÖMER GÜLEN 10C 9 17 4,75 15 15 11,25 1 9 -1,25 2 12 -1,00 27 53 13,75 135,935 19 102 102 109 42183

20 285 TUBA TARİ 10C 12 14 8,50 12 14 8,50 1 23 -4,75 5 17 0,75 30 68 13,00 131,645 20 109 109 116 43194

21 551 MERYEM SOYORAL 10C 9 18 4,50 12 16 8,00 0 11 -2,75 6 12 3,00 27 57 12,75 128,183 21 113 113 122 43973

22 582 HİCRET USLU 10C 10 18 5,50 3 14 -0,50 2 8 0,00 4 9 1,75 19 49 6,75 125,598 22 118 118 127 44509

23 581 HEDİY  TEKİN 10C 5 25 -1,25 9 19 4,25 5 10 2,50 4 24 -2,00 23 78 3,50 112,608 23 127 127 137 46719

24 207 KADİR KAVAK 10C 9 16 5,00 7 16 3,00 1 19 -3,75 4 18 -0,50 21 69 3,75 107,733 24 131 131 141 47345

25 456 YUSUF  DURSUN 10C 4 20 -1,00 5 20 0,00 5 16 1,00 5 17 0,75 19 73 0,75 102,383 25 133 133 143 47839
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10D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 627 SEMANUR METE 10D 13 14 9,50 19 10 16,50 10 7 8,25 17 10 14,50 59 41 48,75 245,178 1 4 4 4 14461

2 606 EDANUR ÖNER 10D 15 8 13,00 16 11 13,25 2 2 1,50 6 3 5,25 39 24 33,00 200,968 2 23 23 25 24035

3 593 BÜNYAMİN ULUHATUN 10D 12 12 9,00 14 13 10,75 4 8 2,00 5 18 0,50 35 51 22,25 172,030 3 48 48 51 32172

4 614 EZEL ÖZSUNAR 10D 13 17 8,75 15 15 11,25 1 10 -1,50 13 17 8,75 42 59 27,25 170,530 4 50 50 54 32573

5 597 HATİCE DURSUN 10D 9 9 6,75 12 12 9,00 4 10 1,50 6 2 5,50 31 33 22,75 166,048 5 58 58 63 33899

6 192 ENES ÖZEL 10D 10 18 5,50 15 14 11,50 1 9 -1,25 9 11 6,25 35 52 22,00 153,765 6 75 75 82 37415

7 0 BİLAL KARDAŞ 10D 12 18 7,50 2 28 -5,00 10 20 5,00 8 22 2,50 32 88 10,00 151,000 7 78 78 85 38264

8 616 BEYZANUR ERSU 10D 7 3 6,25 7 7 5,25 3 14 -0,50 3 3 2,25 20 27 13,25 139,520 8 93 93 100 41293

9 596 İBRAHİM İLGEN 10D 12 12 9,00 5 15 1,25 2 13 -1,25 5 16 1,00 24 56 10,00 136,328 9 101 101 108 42096

10 613 KADRİVE AVCI 10D 6 13 2,75 5 10 2,50 2 5 0,75 8 5 6,75 21 33 12,75 133,963 10 104 104 111 42647

11 605 BURAK BAĞCI 10D 11 15 7,25 7 22 1,50 2 9 -0,25 2 8 0,00 22 54 8,50 132,575 11 107 107 114 42978

12 628 RAMAZAN KESKİN 10D 8 10 5,50 5 6 3,50 1 3 0,25 2 8 0,00 16 27 9,25 132,003 12 108 108 115 43110

13 602 ELİF KARDAŞ 10D 10 11 7,25 7 14 3,50 2 13 -1,25 3 15 -0,75 22 53 8,75 130,363 13 111 111 119 43480

14 625 DENİZ SOLMAZ 10D 7 17 2,75 7 18 2,50 4 23 -1,75 8 20 3,00 26 78 6,50 114,075 14 126 126 136 46486

15 633 ELİF NUR YILDIZ 10D 7 21 1,75 7 17 2,75 0 7 -1,75 7 12 4,00 21 57 6,75 112,350 15 128 128 138 46753

16 363 EMİRHAN KIRŞAN 10D 4 13 0,75 3 8 1,00 1 13 -2,25 8 10 5,50 16 44 5,00 104,805 16 132 132 142 47654

17 356 NEZİR KÜNKÜL 10D 5 12 2,00 2 18 -2,50 1 14 -2,50 4 11 1,25 12 55 -1,75 93,033 17 136 136 148 48258

18 615 NUHAT EKİNCİ 10D 10 20 5,00 6 24 0,00 3 22 -2,50 4 19 -0,75 23 85 1,75

19 377 FEYZİKORKUT 10D 4 12 1,00 2 13 -1,25 1 14 -2,50 3 13 -0,25 10 52 -3,00
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10E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 810 ANIL ASLAN 10E 17 11 14,25 20 10 17,50 10 10 7,50 17 9 14,75 64 40 54,00 264,030 1 3 3 3 11343

2 812 BUŞRA DURSUN 10E 19 10 16,50 21 7 19,25 3 7 1,25 11 4 10,00 54 28 47,00 236,548 2 7 7 7 16139

3 648 NARİN ÖZIŞIK 10E 16 12 13,00 19 8 17,00 6 13 2,75 11 9 8,75 52 42 41,50 222,105 3 14 14 14 19065

4 637 LATİFE TEKİN 10E 17 9 14,75 11 8 9,00 7 7 5,25 4 3 3,25 39 27 32,25 214,203 4 16 16 16 20770

5 0 FİRDEVS GÜNEŞ 10E 17 11 14,25 16 13 12,75 4 10 1,50 11 11 8,25 48 45 36,75 211,010 5 17 17 18 21567

6 630 SULTAN GÜNEŞ 10E 18 11 15,25 17 7 15,25 4 11 1,25 7 13 3,75 46 42 35,50 210,538 6 19 19 21 21660

7 623 ZİLAN DOĞAN 10E 14 4 13,00 12 6 10,50 4 5 2,75 4 8 2,00 34 23 28,25 195,033 7 26 26 28 25585

8 643 MEDYA TEMİZ 10E 13 5 11,75 15 6 13,50 2 10 -0,50 7 11 4,25 37 32 29,00 184,230 8 37 37 40 28644

9 811 ASYE MUTLU 10E 10 10 7,50 8 11 5,25 5 8 3,00 12 3 11,25 35 32 27,00 179,938 9 41 41 44 29846

10 622 SULTAN KAÇMAZ 10E 14 16 10,00 12 17 7,75 4 13 0,75 8 9 5,75 38 55 24,25 173,770 10 46 46 49 31667

11 544 MERYEM AYDEMİR 10E 11 15 7,25 14 11 11,25 2 7 0,25 9 8 7,00 36 41 25,75 169,605 11 53 53 57 32857

12 626 HAVİN ASLAN 10E 13 17 8,75 11 17 6,75 2 9 -0,25 6 6 4,50 32 49 19,75 158,900 12 65 65 72 35975

13 631 NAİME SİNCAR 10E 11 12 8,00 12 14 8,50 3 16 -1,00 7 13 3,75 33 55 19,25 154,253 13 73 73 80 37296

14 636 BETÜL YALÇIN 10E 11 17 6,75 14 15 10,25 2 13 -1,25 6 7 4,25 33 52 20,00 152,453 14 76 76 83 37811

15 252 EKREM DİLBER 10E 9 15 5,25 13 14 9,50 2 12 -1,00 6 10 3,50 30 51 17,25 144,328 15 86 86 93 40023

16 490 SAFİYE HANDAN ASLAN10E 11 19 6,25 8 22 2,50 5 15 1,25 4 6 2,50 28 62 12,50 142,925 16 87 87 94 40408

17 651 ŞEHMUS ASLAN 10E 8 18 3,50 10 15 6,25 4 13 0,75 9 14 5,50 31 60 16,00 142,708 17 88 88 95 40462

18 645 ENES OKAY 10E 9 19 4,25 13 16 9,00 3 9 0,75 3 16 -1,00 28 60 13,00 139,075 18 95 95 102 41398

19 134 MUHSİN BAŞARAN 10E 13 17 8,75 7 23 1,25 0 1 -0,25 2 10 -0,50 22 51 9,25 137,380 19 98 98 105 41839

20 647 ZEYNEP TOKTAŞ 10E 8 19 3,25 12 16 8,00 5 18 0,50 6 16 2,00 31 69 13,75 137,318 20 99 99 106 41852

21 634 SEMANUR ALTUN 10E 10 11 7,25 2 20 -3,00 2 9 -0,25 7 8 5,00 21 48 9,00 132,695 21 106 106 113 42958

22 629 YUSUF YILMAZ 10E 8 11 5,25 11 13 7,75 0 12 -3,00 7 12 4,00 26 48 14,00 131,498 22 110 110 118 43238

23 646 BERFİN IŞIK 10E 8 19 3,25 7 21 1,75 4 15 0,25 8 17 3,75 27 72 9,00 126,098 23 117 117 126 44410

24 653 SERHAT KARDAŞ 10E 5 24 -1,00 6 24 0,00 7 19 2,25 5 18 0,50 23 85 1,75 108,183 24 130 130 140 47284
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10F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 547 NALİN SAYRAV 10F 12 10 9,50 18 8 16,00 15 9 12,75 18 9 15,75 63 36 54,00 269,180 1 1 1 1 10551

2 555 ZİLAN TORLAK 10F 18 4 17,00 4 2 3,50 10 9 7,75 14 6 12,50 46 21 40,75 242,518 2 5 5 5 14971

3 670 MAKBULE SUL *  BİÇEN 10F 18 7 16,25 19 9 16,75 7 7 5,25 5 11 2,25 49 34 40,50 235,153 3 9 9 9 16397

4 525 FATİH YILDIRIM 10F 17 8 15,00 25 4 24,00 1 8 -1,00 13 2 12,50 56 22 50,50 233,955 4 10 10 10 16659

5 559 SÜLEYMAN GÖK 10F 19 7 17,25 22 7 20,25 2 6 0,50 9 12 6,00 52 32 44,00 230,273 5 11 11 11 17397

6 242 SEMANUR TURAN 10F 18 9 15,75 19 11 16,25 4 7 2,25 10 10 7,50 51 37 41,75 227,125 6 12 12 12 18009

7 531 EMİNE HALİTOĞLU 10F 16 11 13,25 17 12 14,00 8 11 5,25 10 12 7,00 51 46 39,50 225,900 7 13 13 13 18282

8 293 MERYEM IRMAK 10F 16 9 13,75 20 9 17,75 6 14 2,50 7 10 4,50 49 42 38,50 217,323 8 15 15 15 20071

9 612 ELİF KAYA 10F 14 10 11,50 9 11 6,25 8 11 5,25 14 10 11,50 45 42 34,50 210,723 9 18 18 19 21630

10 550 ENES TAN 10F 13 16 9,00 19 10 16,50 8 14 4,50 11 17 6,75 51 57 36,75 209,098 10 20 20 22 22012

11 532 FEYZA 10F 17 9 14,75 19 9 16,75 2 4 1,00 5 11 2,25 43 33 34,75 207,460 11 21 21 23 22426

12 608 HURİ RANA SOYORAL 10F 13 10 10,50 13 9 10,75 5 11 2,25 12 9 9,75 43 39 33,25 197,640 12 25 25 27 24921

13 0 BERFİN EKİNCİ 10F 13 9 10,75 11 4 10,00 4 10 1,50 12 8 10,00 40 31 32,25 193,803 13 27 27 30 25921

14 245 İSMAİL AYSA 10F 14 12 11,00 15 14 11,50 4 2 3,50 4 6 2,50 37 34 28,50 193,500 14 28 28 31 26018

15 343 ELİF ŞEN 10F 17 13 13,75 13 16 9,00 4 14 0,50 9 16 5,00 43 59 28,25 189,513 15 32 32 35 27172

16 579 ÖZLEM SOLMAZ 10F 9 13 5,75 18 8 16,00 5 12 2,00 12 11 9,25 44 44 33,00 186,645 16 35 35 38 27944

17 0 HÜSEYİN SEYİTOĞLU 10F 14 13 10,75 16 11 13,25 3 10 0,50 4 6 2,50 37 40 27,00 181,103 17 38 38 41 29489

18 340 HALİME ORHAN 10F 11 9 8,75 11 12 8,00 4 12 1,00 13 7 11,25 39 40 29,00 181,025 18 39 39 42 29514

19 0 SEMANUR KESKİN 10F 10 17 5,75 14 10 11,50 6 16 2,00 5 5 3,75 35 48 23,00 166,290 19 57 57 62 33825

20 272 ÜZLİFET KESKİN 10F 8 14 4,50 13 10 10,50 4 8 2,00 4 3 3,25 29 35 20,25 157,913 20 67 67 74 36250

21 275 MELEK KAYA 10F 10 20 5,00 13 16 9,00 3 10 0,50 10 10 7,50 36 56 22,00 157,550 21 69 69 76 36357

22 618 AYŞE İLİK 10F 12 9 9,75 8 9 5,75 1 2 0,50 21 20 16,00 155,968 22 72 72 79 36789

23 621 ZEYNEP ŞEN 10F 8 8 6,00 15 8 13,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 23 25 16,75 144,943 23 85 85 92 39867

24 77 RABİA  SOYORAL 10F 7 17 2,75 8 13 4,75 2 6 0,50 4 9 1,75 21 45 9,75 127,770 24 114 114 123 44052

25 552 EYLÜL GÜNDÜZ 10F 10 17 5,75 7 21 1,75 1 8 -1,00 3 5 1,75 21 51 8,25 126,435 25 116 116 125 44332

26 210 BARANCAN 10F 9 21 3,75 8 22 2,50 17 43 6,25 121,238 26 121 121 130 45339

27 577 UĞUR ŞAHİN 10F 7 18 2,50 9 17 4,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 19 45 7,75 120,225 27 122 122 131 45515

28 497 HALİL DALDAL 10F 5 20 0,00 11 18 6,50 0 13 -3,25 3 13 -0,25 19 64 3,00
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10N SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN GERCÜŞ Gerçüş Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 139 139 154 50844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,9 10,8 12,14 12,5 11,7 9,61 7,2 10,1 4,71 9,9 9,8 7,44 44,5 42,4 33,90 214,060

Okul Ortalaması 11,2 13,0 7,98 11,0 13,4 7,64 3,5 10,2 0,92 6,4 10,5 3,79 32,1 47,0 20,33 163,330

SINIF: 10N

KATILIMLAR

1 0 AHMED ÖZBAKİ 10N 12 10 9,50 7 5 5,75 2 5 0,75 2 2 1,50 23 22 17,50 159,098 1 64 64 71 35932
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BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

117,498 90,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  303
BAHAR YAVUZ 120 17 41 62 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 123 123 133 45970 % 90,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dE ceba ceAC E cbaC adB c B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B Ddc AeBa  dd  edb debA bAced

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız be a b  a   Ca       ae  d  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                      aCa A   E

S D Y B%

Türkçe 30 7 13 23

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 3 3 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 3 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 5 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 8 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Mitozu açıklar. 10 3 2 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

96,195 94,75
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  603
BARAN KESKİN 120 15 65 40 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 134 134 145 48177 % 94,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  adE eBe bcb e c d aecb cdb  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 6 17 7 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız ae AcbeacebEB C  Ae bde ab Dea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız  C Da   db  eB  e da   abdC e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 19 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız be be  a c a ceb*DbaecD aeD ab

S D Y B%

Türkçe 30 2 18 7

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 3 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 0 4 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 7 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Kimya 10 1 7 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 7 10

Biyoloji 10 2 6 20

Mitozu açıklar. 10 2 6 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

135,518 83,16
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  290
BEHİYE GÜLSENEN 120 25 46 49 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 103 103 110 42282 % 83,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız cEecBCdDBace   ccabde  dcdcc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BA     DccB C dABdbEBbeAb A Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız baB ae  cCa ac Bbb    aC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   b c b  a          Dc b  aaBE

S D Y B%

Türkçe 30 6 18 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 4 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 1 75

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 0 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Mitozu açıklar. 10 3 4 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

142,315 79,76
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  284
BEYZA TORLAK 120 26 46 48 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 89 89 96 40551 % 79,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BdE cBCdDBace   ccaCdedBdcdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cc  e cD DEE  C dABdAbBbeCa A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   baB ae  cCa ac Bbb    aC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  a  b c b           BEDc b  aa

S D Y B%

Türkçe 30 8 17 27

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 3 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 0 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Mitozu açıklar. 10 3 4 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

159,525 70,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  463
BÜŞRA ORAK 120 29 46 45 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 63 63 70 35824 % 70,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dE  BadDB   B  EcaCdecBdD BcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAbAeDbcc BcdAaAeCbdBbaAd AbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız caB ae  aCb aa B       e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   bdccb      dD   C e e  daa  

S D Y B%

Türkçe 30 12 10 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 3 1 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 0 5 0

Mitozu açıklar. 10 0 5 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

138,980 81,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  256
CUMALİ ASLAN 120 23 45 52 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 96 96 103 41422 % 81,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAbB  b DcC   EbBe ebc D    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B DA        dcCcebb BbcedaAcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b  e a      ab  Aa    D   a  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız EcC dB aeec  de  ddbDaC cd c  

S D Y B%

Türkçe 30 9 9 30

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 3 2 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 0 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 0 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 6 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 6 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mitozu açıklar. 10 2 4 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

139,833 81,03
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  277
ELİF AYDIN 120 19 23 78 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 91 91 98 41197 % 81,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   EE Deba cecC E b  C CdB c B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B B D    eE c d C     Bb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   d            a       b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  C      b           dEcaCa Aaa

S D Y B%

Türkçe 30 9 9 30

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 5 1 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 1 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 0 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

173,465 62,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  635
ESRA ALTUN 120 26 17 77 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 47 47 50 31755 % 62,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBdE b    eab    Ea C C B c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız e           B  A  e AeBA  CD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A dDBbD   cCa aE   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız                 D      bCCD a 

S D Y B%

Türkçe 30 7 7 23

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 1 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 0 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 5 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 3 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 3 2 30

Mitozu açıklar. 10 3 2 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

110,338 92,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  574
HAMZA OLGUN 120 19 67 34 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 129 129 139 47012 % 92,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız bBdEAeB eDd   daeccB  ad db   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 24 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cbB edbabbcbdadcdca  eBbadaeeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A  be c a b dabb  A C be      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  Cacdd ccD bEBcdbeacBE  abcdEa

S D Y B%

Türkçe 30 6 14 20

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 3 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 0 9 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 11 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 7 20

Biyoloji 10 3 5 30

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

139,273 81,33
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  521
HANİFE KARDAŞ 120 27 65 28 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 94 94 101 41350 % 81,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcAcBC DaDbbddeE  CACdBcceeb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B abbeeecbabbACAaacbcbbdbeADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dDeCeb eaCb ec B ea  b  a   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız ad d BA  ac  ea    ba CbbAaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 4 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 14 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

156,180 72,23
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  308
HİLAL MUTLU 120 29 45 46 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 71 71 78 36726 % 72,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBcE  BCdDBa b  ac  CbCdBcc Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız c c    D DbdB aA Ac A Bba aDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız baceB ae  cCb ac B b   aaC  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  a  b c b C   e D   aEDDeebda 

S D Y B%

Türkçe 30 11 11 37

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 0 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 14 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

164,613 67,45
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  433
HÜLYA SONĞUR 120 34 54 32 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 61 61 66 34295 % 67,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAbBeeDBacbBEdEceC CdBEDc   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız aeb e  bBaBECeCdc aEB aAb AbCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 18 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız caBaab aaCa aa  ea   bbe abeA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız      BA  a daecb    DbCbbcd dE

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 5 1 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 3 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 18 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 13 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 0 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

117,473 90,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  312
İLHAM SÖĞÜT 120 11 25 84 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 124 124 134 45978 % 90,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dc eB  DBDe    dd    Ea   B  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız      D eB  dd dc db   cAe b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bb           c   c          b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız          ece          C       

S D Y B%

Türkçe 30 7 7 23

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 2 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 0 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 6 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mitozu açıklar. 10 1 0 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

145,925 77,95
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  268
KAVAK L 120 29 55 36 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 83 83 90 39635 % 77,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAcBC c DebddeEbaCACdBcDeeb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız e aAbeeecbabbACAabcEcbbAbaADba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bee ec e    aE           d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız    dEBA  ace e     baDCbbAaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 12 15 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

192,438 51,75
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  292
M EMİN ŞİMŞEK 120 43 45 32 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 30 30 33 26310 % 51,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eBEcAcBaCDBaAbdEaEbaCdCcBEcdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbdAD eDADaEBEdAdAB AbBAeeCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız c d B a   cCb  c   c     e b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız dC   e cb   ce  D  bdEcDCdaAdE

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 5 2 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

117,223 90,50
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  539
MEHMET ENSAR ÇOBAN 120 9 23 88 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 125 125 135 46014 % 90,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  Bac cB  DBa       a      D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B      e ed cE  dde       d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b bb      a   Ca             B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  ec      a              eb    

S D Y B%

Türkçe 30 5 5 17

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 1 2 14

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Mitozu açıklar. 10 0 2 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

133,728 83,99
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  248
MERVE TEKİN 120 25 69 26 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 105 105 112 42702 % 83,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcADBC eBebddEadEdCAa aa ca  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B Ddb cDe e Cd ee bdadcdbbADda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bDdd adDb d CaBeAaC e  eb b b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız Ecdddcb  dd  db cb aabCbDcaadE

S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 15 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 6 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 6 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

179,810 58,78
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  300
METHİYE ÖNER 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 42 42 45 29886 % 58,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAcBeeDBD dcEdEbaCA EBED B C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dA dcDecB cEd CcB c BAbA bA CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız d        e                  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız               c               

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 4 2 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

170,300 64,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  260
MİHRİBAN GÖK 120 31 41 48 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 51 51 55 32644 % 64,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEEAbBeecBacbcE EE CAaEB cABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B dAebdDeccddECebcB AbabaCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız c   B ab  aC   c a b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız                 c   eE aC eAac

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 5 2 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

171,255 63,69
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  263
MİZGİN TAMKAN 120 33 43 44 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 49 49 52 32381 % 63,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBdc cB daBDAC  aEc CbeEB adB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBA deD eEEc bd  e AdBeaCaDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Abaade a  a   Cd B e     C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  CEEde  A   ce d   aeE cCb  b 

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 2 3 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 2 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mitozu açıklar. 10 2 4 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

200,565 47,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  301
MNESİM YAVUZ 120 42 37 41 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 24 26 24134 % 47,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAcB CDBabbBE E  CdCEBdD B CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAcbbDBaaEbd Ac cEB  A bADeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız d   e     bc     D   eb  C d a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  e cA bCceD    b  DaCebAaEeE

S D Y B%

Türkçe 30 17 7 57

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 5 2 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 0 75

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

147,143 77,35
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  251
MUSTAFA ŞAHİM 120 20 24 76 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 81 81 88 39328 % 77,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  Bdc  B aDBaeCd C E C e B DAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B     ce  a c   d   AeB D   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b bb           c   c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  e c  E  a           ED Cb d  

S D Y B%

Türkçe 30 12 7 40

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 2 2 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Mitozu açıklar. 10 3 2 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

175,878 60,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  121
NURŞİN AYDIN 120 38 50 32 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 44 44 47 31002 % 60,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEcAcBeeDBDcdcEdEEaCAaEBdDdee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BadADAcDADbddEdeCcB AeBbbCCaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız cadb       e  ac a D   d    e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız      e  c   ccDdc dEeEeDCbbba 

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 4 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

127,558 86,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  624
ŞEHMUZ TUNÇER 120 15 32 73 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 115 115 124 44101 % 86,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   Ea  B  cB           e c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız   e e eD cccd b    a    bC b D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   b       aC  dEc      C   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bec aebBA  bcB    c  Ec e Dc a

S D Y B%

Türkçe 30 3 4 10

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 1 2 14

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 5 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 4 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 2 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 2 4 20

Mitozu açıklar. 10 2 4 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

94,733 94,82
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10A  -  295
ŞİRİN YELBOĞA 120 11 44 65 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 135 135 146 48212 % 94,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  adE eBe bcb e c   a cb   b  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 6 17 7 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız ae AcbeacebEB C  Ae bde ab Dea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aa     a      a    a    ab b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız                     c cc debEE

S D Y B%

Türkçe 30 2 14 7

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 3 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 0 4 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mitozu açıklar. 10 2 6 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

147,898 76,93
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  538
ABDULLAH ASLAN 120 26 33 61 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 80 80 87 39115 % 76,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dE D   DBD d  eEb Cb  a c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız  ADAAD eB    AdcBab BAcA bA eC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bD b    a   Cb   a   b    bab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E d  c  Aec a      bD Cdc a   

S D Y B%

Türkçe 30 7 7 23

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 2 0 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mitozu açıklar. 10 2 3 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

164,433 67,58
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  341
ALİYE YILDIRIM 120 32 53 35 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 62 62 67 34359 % 67,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEcAcBC eBDACdE bceeeab b b e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız ee b  cD bbdadddaAB AdBAcdCD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   EeB eab    B Ec Aa aDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız db   dbBb d a eCc EdaEDbCbeAEa

S D Y B%

Türkçe 30 10 14 33

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 0 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 3 3 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

142,130 79,85
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  543
AŞMİN ÖNER 120 33 68 19 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 90 90 97 40600 % 79,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEbbBCaDcecdBEeaEaCAdEad A  eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDeeDdDccccbcbAeacEBAbAebADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 20 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız beabDDceadbaacd  ab  b   d cca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız dade cAa bE Dae   b b CaebaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 12 15 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 3 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 20 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 10 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 6 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

138,355 81,81
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  15
BEHİCE ARAS 120 29 61 30 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 97 97 104 41596 % 81,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEbeBe bBcbdBECEaaC adBcDdBebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDebeeDebead Cbe acBdaAdbADCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bcd  c e  e      c    c  Ce b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız c adcB c eda bD  cC aDaCbbdEBE

S D Y B%

Türkçe 30 11 17 37

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

190,183 53,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  325
İREM NURAL 120 39 33 48 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 31 34 26992 % 53,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAcB dDBDACeceEcaCAaEBdDeB Ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAbAAc Deaa  e A  E Be ACaADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dbe eb   e  eE B b          be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                     DDCCDAaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 16 12 53

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 10 7 3 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

154,235 73,36
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  327
REYHAN ÇELİK 120 27 34 59 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 74 74 81 37299 % 73,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BccAcBeac Dcd   Ec CA EBdDbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cbBbD A  cb dcdAC e A BccCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   da                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bbE     c  e        BEeDCbb a 

S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 3 2 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

169,723 64,54
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  548
RÜMEYSA DEMİRTAŞ 120 34 37 49 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 52 52 56 32816 % 64,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEA B bD ecd c EE CAaEBdDbBc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbD  e ccD adACAe b BcDA bADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız da  eD   b   b   b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  dC  cc  a d  a aE eDDCb Ad BE

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 4 2 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 2 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 6 2 60

Mitozu açıklar. 10 6 2 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

177,495 60,07
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  609
ŞEHMUS ORAK 120 33 41 46 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 43 43 46 30543 % 60,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEADBCbaceAbBEeEcBCbCEadcABcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cbDecDceBDaadcaABaEdBcaAebAeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız da b                        A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                     caCbeAEdcE

S D Y B%

Türkçe 30 17 13 57

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 7 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

130,100 85,62
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  330
SEYFETTİN ÖZHAN 120 30 90 0 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 112 112 120 43534 % 85,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEbaBeaDecAaBEdEcaCAaEBcedBDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cAeAbcbaaeddbeacdabcBecAdDADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EcabecdacdeBebeaceadbdebdacBeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız cceadaAebdcBadceadC*caeaDeadcb

S D Y B%

Türkçe 30 14 16 47

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 10 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 26 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 14 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 8 20

Biyoloji 10 1 9 10

Mitozu açıklar. 10 1 9 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

121,840 88,93
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  71
SIDDIK ALTUN 120 22 61 37 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 120 120 129 45217 % 88,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   dE eB  DB  a   EaaCAaEBc  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız   cAeAbcbebcea A ecCAe ebCabAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 22 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bdbD eeadbceb abdedea  eDb bc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ea   e cd     ce    eEaeCbcbab

S D Y B%

Türkçe 30 10 7 33

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 3 2 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 22 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 11 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 6 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

165,943 66,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  638
SULTAN ORHAN 120 35 52 33 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 59 59 64 33928 % 66,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBdc eBbdeaDbbdEdEc CACEBEDec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDdAeAcbbebEadCAbce AdBbcCCbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A daB ee ece Bba   c    ce    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  a   e  b Cd   dD   BE DCCbdaa

S D Y B%

Türkçe 30 13 14 43

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 3 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 12 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

137,095 82,46
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  617
SÜPHAN ÖŞAHİN 120 25 51 44 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41924.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 100 100 107 41924 % 82,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   ddAcBeCDBadCBaeEEaCeabaEaAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cbBbeAADdcEEaadcCAcbAdBAbaabec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bdcbdba       a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız baEEdcadbc                    

S D Y B%

Türkçe 30 12 16 40

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 2 5 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 8 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

145,160 78,31
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  589
TÜLİN KAPLAN 120 29 57 34 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39817.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 84 84 91 39817 % 78,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız a EdAcBC DcD eBE EaaC Cdcdad e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbBbeAADdebdaE cdee A BeDeebAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız dbdDdbcccaaa       D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ee dCeEBc ab   db  ae DcbbDeaE

S D Y B%

Türkçe 30 11 13 37

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 4 2 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 1 7 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 11 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

204,948 45,33
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  47
YUSUF ASLAN 120 45 37 38 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 22 22 24 23049 % 45,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C  cAcB  DB ACB C caCA  adac e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız  DBADAADADEEB eebAB A BeaeaaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bbcbB D  DbC  dcB        eC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız Aab  BE bcC   Dec EacE bbCcAaE

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 2 2 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 9 0 90

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 3 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 4 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

164,638 67,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  533
YUSUF EKİN 120 28 35 57 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 60 60 65 34285 % 67,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcB  DcDceBE Ea C Cdcdad  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbeAAD eB aE cdee bEBeDA bAaee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ceBa     C       D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız    eE c             DcbbDed   

S D Y B%

Türkçe 30 11 11 37

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 5 1 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Mitozu açıklar. 10 2 5 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

193,175 51,34
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  530
ZEHRA ASLAN 120 41 52 27 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 29 29 32 26103 % 51,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEADeebedDcdBEeEbaCcedB   BcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAcAcDceBbdadACABaddBbbACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EbBbD    e B E Bce   a e bD  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  bd   e     Dea EaCaebCdaeaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 13 14 43

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 5 2 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 9 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 5 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 1 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 4 30

Biyoloji 10 2 8 20

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

122,320 88,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10B  -  326
ZEYNEP DEMİR 120 22 60 38 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 119 119 128 45117 % 88,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız ecEacDBbdbBabbcddcaea         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cedeDeecbabEeaC    dACBAeCabbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AdaadbacE aCb CaBBbce         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bCbEa     Cadeb         dbcAdc

S D Y B%

Türkçe 30 4 17 13

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 2 3 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 13 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 4 2 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 1 5 10

Mitozu açıklar. 10 1 5 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

168,285 65,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  575
ABÇÜSSELAM YILDIZHAN 120 31 41 48 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 56 56 60 33259 % 65,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEA eC D abeB Ccd Ced c a BcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B bcA bce   d CbdeEEB  AdbA CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dad        Ba  B DCb        b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  Eded  b   dcac   Cb bCCbA adE

S D Y B%

Türkçe 30 11 11 37

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 3 2 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 0 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

169,078 64,94
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  572
BÜŞRA KIZMAZ 120 29 38 53 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 54 54 58 33019 % 64,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dadcBCbbB*d  ECEb Cd Ec DA D B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız a  A  dc     ca  ad deaACaADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b B e d deaeaa  Abd  C C  DaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   d E                 CbD ad E

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 2 3 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 1 75

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 3 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 12 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 5 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mitozu açıklar. 10 3 3 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

146,260 77,79
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  549
FARİS KESKİN 120 30 57 33 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 82 82 89 39552 % 77,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eBcE cedaDBecdc eccdCAaEBda c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbBAe ADc dE  aedAeaAbBbcCabAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bbdbBe b Ddea addaADdd C    Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  ab  Bc c ea  D De   ED  b    

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 1 4 14

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 16 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 6 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 6 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 2 1 20

Mitozu açıklar. 10 2 1 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

151,263 75,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  557
FURKAN KIZAR 120 29 51 40 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 77 77 84 38187 % 75,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız bBEEAeeC ccacdcEebbdCcadecDdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBbDAeDbecEBcaeCdBdAeBd eabAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bCE   e   a             Db CDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız      a  A   c   cD   Ee ebbba 

S D Y B%

Türkçe 30 8 21 27

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 4 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 4 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 1 6 10

Mitozu açıklar. 10 1 6 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

267,620 21,18
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  901
HAMZA AYDIN 120 65 50 5 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 10769 % 21,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CeEcAcBaeDeDAeBEeEEdCdCEBEDeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDcADAcDADcEBEdAbABaAeBeaC b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bCEDaCDbdDbCa edcaADCbcbDb CDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 7 3 0 6,25 % 63

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACbcdeEaADCCcBDCcDEbeEDaebDAaE

S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 4 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 5 2 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 13 15 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 8 7 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 5 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Kimya 10 7 3 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 7 3 70

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

112,608 91,89
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  581
HEDİY  TEKİN 120 23 78 19 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 127 127 137 46719 % 91,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcccddbcBebdececcaaACEBdcbebbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cbedbD aaDaECceAe dEBdaAbbAcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız baB  a  aa daE       bbC  DdA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 24 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız abdedcbeeCcacdD caa ebCbbedbeE

S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 1 6 14

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 7 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 7 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 7 10

Biyoloji 10 2 8 20

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

236,873 31,58
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  562
HEDİYE ULUTAŞ 120 58 44 18 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 6 16056 % 31,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C EcAeBaCaBDcC ECEbdCeeEB cdBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbBADceDdDbEBECAdcB ACBeeCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız beEbBCacd ae  ddB Ab dD DC  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız Ad  CeE d CCce dDDEbBEDDCbbAaE

S D Y B%

Türkçe 30 15 12 50

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 4 3 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 13 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 5 6 31

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 4 50

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 10 7 3 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

125,598 87,54
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  582
HİCRET USLU 120 19 49 52 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 118 118 127 44509 % 87,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EbAcBbdeBebaBE bbaCeaEBcDddca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız   e e  eaecd ca aeb B  A   bCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız aa a a   e      d    bD   a A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız      Bc  ec ad        dbDe EdE

S D Y B%

Türkçe 30 10 18 33

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 3 4 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 5 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 7 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 3 4 30

Mitozu açıklar. 10 3 4 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

139,545 81,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  233
İBO KORKUT 120 24 39 57 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 92 92 99 41283 % 81,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcb B  DeD     bE        e aCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb  e c  Da C CA adE  a  aAcCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b*B  e  c C  a B b ce e a    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız adec BA  eb   e E Ce bd  A ceE

S D Y B%

Türkçe 30 6 7 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 1 2 14

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 1 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 11 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 2 4 20

Mitozu açıklar. 10 2 4 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

107,733 93,12
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  207
KADİR KAVAK 120 21 69 30 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 131 131 141 47345 % 93,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız aedEAcBbeaabcbB  d aCce cEDAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbcbbdAabacEBcbcdAeaA   c    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 19 10 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız babbeeaccece cabe  aC    b e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bbb debacbCec       BEbDedeeba

S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 4 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 4 2 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 19 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 11 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 9 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 5 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

188,395 54,03
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  352
MEHMET SOYUTEMİZ 120 41 58 21 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 34 34 37 27470 % 54,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız aBEEAcdCeDdDAdBECcaaCdCcBED eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cDBeDAADAbdEacdeCAebAeBecCaaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AbdaBba   cea aa  A a  b    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  d  de BccCbcdeeD c cEDDeabeaa

S D Y B%

Türkçe 30 17 12 57

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 4 3 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 12 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 6 20

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

188,615 53,92
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  573
MERVAN ORHAN 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 33 36 27416 % 53,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eBcE ce  DBe CB CEcdCAadB D B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBADAADbDc B  d  e A B      D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A cbB ea   ea a   Ab        Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  eE                 aEaDCCbdaE

S D Y B%

Türkçe 30 13 9 43

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 2 3 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

128,183 86,49
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  551
MERYEM SOYORAL 120 27 57 36 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 113 113 122 43973 % 86,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız b EcAca d eaAdBdCEbdCbedBEcdce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız ceabDAbDeeEEcdb ec aAeBAcCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 11 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız babcdeeac aa                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız de c B   eCe    cD ceEc CbbA c

S D Y B%

Türkçe 30 9 18 30

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 2 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 1 6 14

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 11 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 8 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 3 5 30

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

157,070 71,77
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  564
NEFİSE  KAPLAN 120 30 45 45 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 70 70 77 36491 % 71,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcb B  DeDbCcECccdCbadcEcABb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbD eec ca aC CAe bEBecAebADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız baB eab c  B     a   aae  D A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız      ab   b          DCCbd aeE

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 3 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 1 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 10 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

180,803 58,18
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  568
NEŞENUR ÇETİN 120 37 38 45 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 40 43 29582 % 58,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAce dDcDed EC aaCeCEcdDdBcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BeDAbDbeBaa deCce dEBeaAebADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b c     b       A      C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  d  e  Cc      c  DDCCDAaa E

S D Y B%

Türkçe 30 13 14 43

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 5 2 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mitozu açıklar. 10 7 2 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

158,113 71,20
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  561
NESRİN KESKİN 120 30 53 37 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 66 66 73 36200 % 71,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BdEccBebDBecd EeEEaCbeaccDbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız   acDAbededdaEeAbAe AeBbeeabAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AdE Bbe d EC   a       bae    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız da  deE A       D   cE bCbb aa

S D Y B%

Türkçe 30 11 17 37

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 4 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 6 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 2 6 20

Mitozu açıklar. 10 2 6 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

135,935 82,97
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  563
ÖMER GÜLEN 120 27 53 40 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 102 102 109 42183 % 82,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAbBe D e CBECbcdC acadaeceba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDeADeeaDdECeCAebbbBecAecADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız baBeeadeab                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  cde c              aeedbdaEdE

S D Y B%

Türkçe 30 9 17 30

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 2 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

185,720 55,45
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  0
RIDVAN KESKİN RBS 120 39 48 33 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 36 39 28193 % 55,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız cEAbBC D DceBE EE C adBEDAB bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAbAAbbDBb  edbdB cdBbaAebADed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız c Baba ecea     Ab  a      aAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   debB cACc   c E  baDCCedaEaE

S D Y B%

Türkçe 30 16 8 53

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 5 2 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 1 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 12 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

168,865 65,08
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  0
ŞEYMA KESEN 120 40 73 7 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 55 55 59 33089 % 65,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcbcB CbBDAbBdbEcaecacdEDcdaee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız debeeee BadEbeeABabdebcAbb cba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cDBCacc aeCaddBcAeCdDCebd b b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız bECBEBcDAddaDdeccbCCDDCbeAaEdE

S D Y B%

Türkçe 30 10 19 33

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 1 6 14

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 17 30

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 9 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 5 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 5 1 83

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 7 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 7 30

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

157,910 71,30
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  580
SEYRAN KAYA 120 28 54 38 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 68 68 75 36251 % 71,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBdEAbBedDBcAddEeEaaCAacBEDABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız Bbdbc     bdddddebebAbBAaCabce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b  b Ca    b  ac              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız e  d ccBbe    adb  dcE DCbccEa

S D Y B%

Türkçe 30 17 13 57

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 5 2 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 3 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 10 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 2 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

131,645 84,95
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  285
TUBA TARİ 120 30 68 22 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 109 109 116 43194 % 84,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız a dcAcBa DcDbdBE EcdCAaEBEa ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBADAcDceb d de ba AeBebCCDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 23 6 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bCbacdabbcdbb d a ec  aebe bac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız daaceebc  dd   ebcdaaE DCCbA  

S D Y B%

Türkçe 30 12 14 40

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 2 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 3 4 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 0 6 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 23 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 15 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Kimya 10 0 7 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 7 0

Biyoloji 10 5 2 50

Mitozu açıklar. 10 5 2 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

174,415 61,90
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  569
ÜMİT ERDEM 120 33 50 37 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 45 45 48 31470 % 61,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EE cBCeDdDcdBEbccdCdCEB D BD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dbDAcDAec  Edb Ae a Be AbaAD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dbBbe d Eea aa  Aca  a      Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız    e  cc abdee       DeaceaacE

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 5 1 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 13 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 2 7 20

Mitozu açıklar. 10 2 7 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

102,383 94,09
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  456
YUSUF  DURSUN 120 19 73 28 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 133 133 143 47839 % 94,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız acdEdcBCacc  dd aEadebe  dace 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız ecebedeedeaEeEacCdBec   c eb D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aaacaecc    Ccdb   cC Dacb aDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  CEded ecb  a  d ad cEeeCbcAda

S D Y B%

Türkçe 30 4 20 13

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 2 4 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 16 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 11 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 5 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

236,155 31,89
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  560
ZEYNEP ÇAKIR 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 8 8 16213 % 31,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C dEAcBeC BDACBEeEcdCbaEB DABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBADAcDA dEB CAaAB AeBAbCC AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aedec ecdece     BAb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız AC  CeEabcCbb b D E BEDbCCaA  

S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 5 2 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 6 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 11 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 8 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 6 2 60

Mitozu açıklar. 10 6 2 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

150,275 75,62
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10C  -  571
ZEYNEP TEKİN 120 29 48 43 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 79 79 86 38446 % 75,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız e bdAeeCdbBeACcECcdaCcadBcD  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız   BAeAc ec EaEeeacebAbBe eCaAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız baa  ee a aC    B A  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  e E         B db   eE DCabAaE

S D Y B%

Türkçe 30 10 17 33

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 2 4 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 0 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

139,520 81,22
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  616
BEYZANUR ERSU 120 20 27 73 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 93 93 100 41293 % 81,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dE  B  D     E Ec CA d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız           BEdAbAe bEBeD aa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bb  ebdDcee baB  D   a ea   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                       Cb edE E

S D Y B%

Türkçe 30 7 3 23

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 3 0 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 14 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 9 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mitozu açıklar. 10 3 3 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

151,000 75,26
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  0
BİLAL KARDAŞ 120 32 88 0 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 78 78 85 38264 % 75,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcedbcBeAecdbaEdCAacBEaAeebB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dcaeebdDBecadcbceadcdcaeeebaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cDBbabdcbaCBaEBcADeaedabaaDeeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız cdbaaedDeadBDbDecaeCcbdCeAbacE

S D Y B%

Türkçe 30 12 18 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 2 5 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 10 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 20 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 13 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 4 3 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 6 40

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

172,030 63,28
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  593
BÜNYAMİN ULUHATUN 120 35 51 34 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 48 48 51 32172 % 63,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız cEAcB daBc bB dbcaCcC BdDAB C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BA AbDcDBadEddC BeaEBeceeD DCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız  D bea  aeC aa B b   C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız Ecde BdaAdadab      eDCbbbaada

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 5 1 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 1 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 4 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

132,575 84,53
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  605
BURAK BAĞCI 120 22 54 44 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 107 107 114 42978 % 84,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız  cAce bDBDbCd aEc CeaEBdaAdeeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B adbDceBaacCcCdeabdBbaedbAcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bDcee   ca  ac   c   C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  cdddcbe             D  Db    

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 1 5 14

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Mitozu açıklar. 10 2 1 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

114,075 91,43
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  625
DENİZ SOLMAZ 120 26 78 16 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 126 126 136 46486 % 91,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CedEdeB aaB cec edEeab  ecaA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız dDad bccebdaBb AdbdCA dAc Ca a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 23 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AbceeabDabcaCaaacBeca ed b abe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız be ddabBADdCEcedbeEacceDCeee b

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 2 2 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 23 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 13 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 5 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Kimya 10 3 7 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 7 30

Biyoloji 10 2 7 20

Mitozu açıklar. 10 2 7 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

200,968 47,27
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  606
EDANUR ÖNER 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 23 23 25 24035 % 47,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dE cB  DBDcdBECEbaC aEBEbAB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dAeAbD cB dEdAbABCEEd aAeaADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b               A      C  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                     DDCbbAEc E

S D Y B%

Türkçe 30 15 8 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 4 2 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 2 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 10 6 3 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

130,363 85,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  602
ELİF KARDAŞ 120 22 53 45 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 111 111 119 43480 % 85,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız b  E cBea BccdaEC  aCAC Baa B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaeAee D c Ec dc  e A BbadaD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b b db c  ae B    bb d b   Cae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  eE  e cb ebd  C    cEacddeeb 

S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 5 1 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 13 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 1 8 10

Mitozu açıklar. 10 1 8 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

112,350 91,95
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  633
ELİF NUR YILDIZ 120 21 57 42 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 128 128 138 46753 % 91,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız bBacdceaacBeca a EEdCeCEedcecc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız eec D dDdcdE cdc AedAad DbCbe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bab   ba ea                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  e   aa A Cba  ec d dEcDCC Adb

S D Y B%

Türkçe 30 7 21 23

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 1 6 14

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

104,805 93,73
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  363
EMİRHAN KIRŞAN 120 16 44 60 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 132 132 142 47654 % 93,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dab e acBc dd eEcaC  aB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız     A b B   ee  cbbE ee       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bea  c  a  Ba c        e baabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   deEBbbAC     e   b  bCeAaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 4 13 13

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 0 3 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 1 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 13 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 9 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

153,765 73,59
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  192
ENES ÖZEL 120 35 52 33 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 75 75 82 37415 % 73,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcAcaedDBDAeBEeEadCdC adab eec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADdADbaBDaECedABaadBbbA bADea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız aadaebdaaC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız bcdcEBAeAC          DabbbcEEdE

S D Y B%

Türkçe 30 10 18 33

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 3 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 9 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

170,530 64,06
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  614
EZEL ÖZSUNAR 120 42 59 19 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 50 50 54 32573 % 64,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAeeebDBacCdEeEcBCbCdBdDedceB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDdeDeaBaBddACAeCdEBeadbaADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ccdee   dC ca        b    a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız bbdeEBbbeCccDdDDEcCCbaCCbbabBE

S D Y B%

Türkçe 30 13 17 43

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 8 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 6 4 60

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

0,000 95,17
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  377
FEYZİKORKUT 120 10 52 58 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 137 137 149 48388 % 95,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  ecEecB eaB   B  cc ee   d  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız aa  e b  ec  a  CeBa    a  bba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bacaaaeb e    aE   a    a  aa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız    cd E  bb  ac  cda a DaCb  a

S D Y B%

Türkçe 30 4 12 13

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 3 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 5 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 14 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 10 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Kimya 10 0 6 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 6 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mitozu açıklar. 10 2 4 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

166,048 66,67
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  597
HATİCE DURSUN 120 31 33 56 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 58 58 63 33899 % 66,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C dc  B  DBacd  e c C CEBcc B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaeADA b eEEB bedA  deBd CCbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AeEbB e d ca  Ca    a  b e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Fen 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız    dC           D  cBE  C  A  

S D Y B%

Türkçe 30 9 9 30

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 1 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 3 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 10 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 4 0 40

Mitozu açıklar. 10 4 0 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

136,328 82,79
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  596
İBRAHİM İLGEN 120 24 56 40 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 101 101 108 42096 % 82,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEdcBCCDBecd  dEaaCAa  EDA cd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız e ccA  baa d cade bdBbcA D D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bca eadeaa B a   e   C      ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  dC da edec b e   b eaCebAaEdE

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 2 3 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 0 75

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 3 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 7 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 13 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

133,963 83,88
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  613
KADRİVE AVCI 120 21 33 66 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 104 104 111 42647 % 83,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız aa  b   bcBc dd eE aC aaBdDA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BD    A b aE  ee  c    ee abAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Ab  aa   e    C              a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bC  d  Bb         E BE  CCeA b

S D Y B%

Türkçe 30 6 13 20

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 0 2 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 1 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 5 2 50

Mitozu açıklar. 10 5 2 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

93,033 94,91
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  356
NEZİR KÜNKÜL 120 12 55 53 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 136 136 148 48258 % 94,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  ad Acc eDB bbcE  ddCba       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız c e becad b c dbecda Cc  a D a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b  bd eb aE   a   c  cb c d ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız eC  C  cd b E   aD c  b  ead a

S D Y B%

Türkçe 30 5 12 17

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 3 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 8 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 14 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 9 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 0 5 0

Mitozu açıklar. 10 0 5 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

0,000 95,17
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  615
NUHAT EKİNCİ 120 23 85 12 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 137 137 149 48388 % 95,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dbecBadbBbeCBdaEdBCdecabcdeDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADdcacbaaaddcabeeEcBbcdabeDbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 22 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cDabceEcadeabaaddcbdeabCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız Ea dbeAcbdaceaDcbE eacbde     

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 1 6 14

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 22 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 10 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 7 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 7 20

Biyoloji 10 0 5 0

Mitozu açıklar. 10 0 5 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

132,003 84,79
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  628
RAMAZAN KESKİN 120 16 27 77 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 108 108 115 43110 % 84,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız bcE A BCeaB   a  cb Cc   dcA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız Bc   A b Dc c     eCA   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   ba      a  B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız b  c    c            Ee bdDcd 

S D Y B%

Türkçe 30 8 10 27

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 2 0 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Mitozu açıklar. 10 2 5 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

245,178 28,44
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10D  -  627
SEMANUR METE 120 59 41 20 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 14461 % 28,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBdcAce bDB bdB eEcaCbCEBcDdBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBAbAADbDdEBcdACABCdbBbaCCDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A dDBCDD  dC Ba   A   cC e aa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACE deEBb CCcd dDDEcBEDbCCDAab

S D Y B%

Türkçe 30 13 14 43

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 3 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 10 7 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 6 5 38

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 5 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 4 50

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 10 7 3 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

264,030 22,31
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  810
ANIL ASLAN 120 64 40 16 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 3 11343 % 22,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   dcAcBCCDaDAdBEeEdaCACdBEDeBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBAcAADbDbEBadACABbAbBeaCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A dcBCDDa bCa  cBBAbdc e    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bC  de BAaCCcBDdDDEEBEeDC DAaa

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 5 2 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 10 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 5 5 31

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 2 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Kimya 10 8 2 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 8 2 80

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 10 6 3 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

179,938 58,70
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  811
ASYE MUTLU 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 41 41 44 29846 % 58,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EE ce  D Dcd E    CbCcBdbABcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAcDbDebB deb   ddBeb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bbB e d aCd     AD   a eC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 1 4 4,75 % 48

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 12 3 15 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  BEBb  C           DCCDAEaeE

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 4 2 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 0 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 8 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 7 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 3 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mitozu açıklar. 10 7 2 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

126,098 87,35
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  646
BERFİN IŞIK 120 27 72 21 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 117 117 126 44410 % 87,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız e ccAeBeaDaeAbcECbbdC  dBaadcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız aaececcDbDaad bcb BebbBecdCDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız becbBCeab ce   E  Ac   deb ba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız AC adcacdeC c e  bEceEDeabDAac

S D Y B%

Türkçe 30 8 19 27

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 3 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 1 7 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 15 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 11 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

152,453 74,37
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  636
BETÜL YALÇIN 120 33 52 35 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 76 76 83 37811 % 74,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eBdcAcBdaDBaAdc CEcaCbCEdda ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBceceD edEaEeAdcaCAbBdcCaDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız babeBbecdbaC   b   c  a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız           Cac       eEDDCbbAda

S D Y B%

Türkçe 30 11 17 37

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 3 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 13 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

236,548 31,74
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  812
BUŞRA DURSUN 120 54 28 38 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 7 7 16139 % 31,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAcBCaDBDAdBECcaaC CEBEDeBcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAADADBDBade AB ccBeaACDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dcBbea  cCb     A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   b E   A     D   C DDCbDAcEeE

S D Y B%

Türkçe 30 19 10 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 5 2 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 1 75

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 7 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 0 20

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 10 7 3 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

144,328 78,72
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  252
EKREM DİLBER 120 30 51 39 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 86 86 93 40023 % 78,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEdbBa DBD bc  Ec CbbdcaDA cee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız abbeeD cBDBEbcCABabdBcaA DADb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bbe ea ece  Cb   D   a e  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız    ebab   c   a  a  bDCbcAE BE

S D Y B%

Türkçe 30 9 15 30

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 3 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 12 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 10 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 10 6 3 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

139,075 81,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  645
ENES OKAY 120 28 60 32 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 95 95 102 41398 % 81,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız badcAcBaaDcDcCcaCEbaCb E aabcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BcBbaAAbbDbEc bbaABddCeeDCabAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b c   D   cCdaaEe  cd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız b c   d ca  a c ec  dEabCCbcab

S D Y B%

Türkçe 30 9 19 30

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 4 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 2 4 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 2 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 4 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

211,010 42,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  0
FİRDEVS GÜNEŞ 120 48 45 27 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 17 17 18 21567 % 42,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız bBdE cBeCDBDAeB CEdaCACEBbcbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbBADAcDcabdcEdACdB AdBebCaDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bbbe beD  aC      A    a   aDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız beb Ce Bb Cbb D c E BE DCbbAaE

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 4 1 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 10 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 10 6 3 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

158,900 70,76
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  626
HAVİN ASLAN 120 32 49 39 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 65 65 72 35975 % 70,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız cEAcBCbccDAdBcCEcdCdaEBdceBcea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız aAececcDBDaad bcB bEBbbAaDADba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bD b    a  aCa   a   aa  a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız    e  e             aDCCbAaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 13 17 43

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

214,203 40,85
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  637
LATİFE TEKİN 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20770.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 16 16 20770 % 40,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EE cBC DBDcC ECEEaC CdBdaccbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAec DbDBDc dAdAe cEB      D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EeBCe   cCa aE  Ac         aA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                     DD  Dca dE

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 4 2 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 0 75

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 4 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mitozu açıklar. 10 4 3 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

184,230 56,34
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  643
MEDYA TEMİZ 120 37 32 51 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 37 37 40 28644 % 56,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   Ea  B CDBD C E Ec CbaEB a B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBeD AbAD    de AB A Be CCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   d B e   d  cdd  A a   b   aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  eEc eE b d     D E dE bCCbcab

S D Y B%

Türkçe 30 13 5 43

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 3 2 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

169,605 64,62
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  544
MERYEM AYDEMİR 120 36 41 43 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 53 53 57 32857 % 64,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CadcAaBdCD ebCd dEEcdbaEBaa B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız Bbd D ADADdbabdeCABeACae C  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   d B     d  cd   A a       aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız A EcdeEB        D E eE  CCbcab

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 3 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 0 20

Biyoloji 10 3 5 30

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

137,380 82,29
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  134
MUHSİN BAŞARAN 120 22 51 47 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 98 98 105 41839 % 82,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aEAcBadDaDAdBdCEbaCeacecDecbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbeebDcaBcaaaebAddaEaeceabADba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E a cae      de aE bac        

S D Y B%

Türkçe 30 13 17 43

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 4 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 0 2 0

Mitozu açıklar. 10 0 2 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

154,253 73,35
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  631
NAİME SİNCAR 120 33 55 32 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 73 73 80 37296 % 73,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eBcEdbB dDBe d  aE aCe EBdDe D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız Bad edbeAcEEe dc AB AeBdeCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AabbabeD e b  bae  a E aa  a d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bCE  a eb e c  dD E BE babcAac

S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 2 2 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 16 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 10 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

222,105 37,50
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  648
NARİN ÖZIŞIK 120 52 42 26 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19065.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 14 14 14 19065 % 37,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAaB aDBaAddcdEb CACEBEDeBeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAADADB abdA ABbccBeaA DADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız d B eacecCbcd B ADa  a C  aa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız EcdeE b  ac   D E   DDCCbAaEeE

S D Y B%

Türkçe 30 16 12 53

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 0 90

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 13 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 10 7 3 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

142,925 79,47
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  490
SAFİYE HANDAN ASLAN 120 28 62 30 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 87 87 94 40408 % 79,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcbbBCaDcDbdaECEEBadddcdbecDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbbAeebcaacaCcddBabEBdbAebAcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cbcdaaaaECaBbbBdAcea          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                     DbbbeAaEcE

S D Y B%

Türkçe 30 11 19 37

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 2 5 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 15 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 4 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

142,708 79,58
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  651
ŞEHMUS ASLAN 120 31 60 29 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 88 88 95 40462 % 79,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eedcA Ba DaeAbcECbbdC  dBaadcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız  adAbbbD b  addcCAe AbBAcdCDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız becbBCeab ce   E  Ac   d    ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  aE de  AbC cda c EEeEDeabDAac

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 2 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 13 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 4 30

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

132,695 84,49
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  634
SEMANUR ALTUN 120 21 48 51 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 106 106 113 42958 % 84,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız daA Bd DeaAb   EcaecCdB D BD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 20 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız db d ceb  abecece dEBb e be bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ba   cdbaC   b  Ac  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   de  A  Cd    Dd d DDa eAE e 

S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 4 1 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 2 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 8 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 4 3 40

Mitozu açıklar. 10 4 3 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

108,183 93,00
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  653
SERHAT KARDAŞ 120 23 85 12 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 130 130 140 47284 % 93,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcAcdebaaaAdBdCcdeCdabcdeec ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BeedecbaaDccCcCeedEEcdccabdcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız aadeDcEcabCdaE c DdacdeCd D ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız dca ce bdaaaaCDec  ac CabdE  E

S D Y B%

Türkçe 30 5 24 17

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 1 6 14

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 4 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 19 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 10 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 4 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 6 20

Biyoloji 10 3 4 30

Mitozu açıklar. 10 3 4 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

210,538 42,60
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  630
SULTAN GÜNEŞ 120 46 42 32 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 19 19 21 21660 % 42,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBccAcB deBaAdBECaEcCcCEBEDABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B B D AaADcEBEaA AB d BeaCaDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A dbB e   cC  a  eAb    ae  aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız A d bcaab C    aD E  EDcCbbdaa

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 5 2 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 0 60

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 1 30

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

173,770 62,28
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  622
SULTAN KAÇMAZ 120 38 55 27 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 46 46 49 31667 % 62,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız cEAcBCbcBDACBEdEceecaEBdceBcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız aAececcDBDBad bcBecEBbbAaDADea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bD becbea  aCb       a C Cb ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  e Be ca a        aDCCbAaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 14 16 47

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 5 2 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 13 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 9 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

131,498 85,04
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  629
YUSUF YILMAZ 120 26 48 46 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 110 110 118 43238 % 85,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   dcccB  DBbc eECEb C a B c a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız eaBADdcD cdE bdcd  aA BA CCaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 12 18 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bb e b       c be  a   b d bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bC Eee  b C    eb a BEDeb bdEa

S D Y B%

Türkçe 30 8 11 27

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 2 5 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 12 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

137,318 82,31
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  647
ZEYNEP TOKTAŞ 120 31 69 20 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 99 99 106 41852 % 82,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eedcAbB aDaeAbcECbbdC  dBaadcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BD AedbD ecaaadAdAeCAbBecdCDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız becbBCeab ce B Ea Ac bcdeb ba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız AC adcacdeC c ed bEceEDeab    

S D Y B%

Türkçe 30 8 19 27

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 3 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 18 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 11 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 2 4 20

Mitozu açıklar. 10 2 4 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

195,033 50,32
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10E  -  623
ZİLAN DOĞAN 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 26 26 28 25585 % 50,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EE  B CDBD C E EcBC a B a B  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BeD  bADe   d  A C  Be AbDA CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız d B e       Cd B Da  b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız     E b  e           bCCbcabdE

S D Y B%

Türkçe 30 14 4 47

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 4 1 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 0 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 5 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

155,968 72,36
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  618
AYŞE İLİK 120 21 20 79 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 72 72 79 36789 % 72,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BdE bBC bBDAdB  EcdCc E  cA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BeBbcAee bE e       AbBbDC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b b            E              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 9 40

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 0 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 2 1 29

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

121,238 89,17
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  210
BARANCAN 120 17 43 60 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 121 121 130 45339 % 89,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAcBeaaBededEaEaaCbbdBdabdcCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız deDdbDbeeDeEecddcacdBbaAeeAbeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 3 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

193,803 50,98
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  0
BERFİN EKİNCİ 120 40 31 49 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 27 27 30 25921 % 50,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız d cE cBCdDBec    EE CACdBdD Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B  A      EdB  A e  AeBe CCDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A cbBd D  a    a   b   bce aD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACaEC Eadc      D E BEaDC bbdE

S D Y B%

Türkçe 30 13 9 43

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 4 1 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 0 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 0 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 10 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 8 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 0 20

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

210,723 42,54
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  612
ELİF KAYA 120 45 42 33 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 18 18 19 21630 % 42,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aE  eC DcDcdB eEc Cb EBdbABDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız     bDeD    aebA bc BbcAabADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız beBCaD  ad  db  AD   a eCaDdA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız aECcE ccAa   eD EEC DbCbbAaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 2 1 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 0 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 11 27

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 5 8 31

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 1 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

189,513 53,44
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  343
ELİF ŞEN 120 43 59 18 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 32 32 35 27172 % 53,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CeccAeBCaDBDACBECEbaCdaEBdceBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDeADAcDAcdEaEacCceaAeBbbeCbd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bdbbB ecabae a a  A    e C  Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bada caBAcC c Dbce  eEeDCbeAaE

S D Y B%

Türkçe 30 17 13 57

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 4 3 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 14 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 9 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

225,900 35,96
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  531
EMİNE HALİTOĞLU 120 51 46 23 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 13 13 18282 % 35,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C aEAcBadD DceBEeEEaC CEedDdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBAbAcDcDadB debABbACBeeCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AdcDB ab  dCee c  ADa  a e CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız db   B  bcCCbc dD E eEeDCbaAaE

S D Y B%

Türkçe 30 16 11 53

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 2 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 6 1 86

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 11 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 6 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 3 40

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

209,098 43,29
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  550
ENES TAN 120 51 57 12 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 20 20 22 22012 % 43,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAcBCeDdeAbe dEcdCbaEBcDeBceB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAADbeBbBEdAdABCadBeb CcADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ce  D  abCdd a BeD  aeDCCCbdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız acddcBbaeacdebc  bCCeDCCDAaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 3 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 14 27

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 5 7 31

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 6 20

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 10 8 2 80



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

126,435 87,19
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  552
EYLÜL GÜNDÜZ 120 21 51 48 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 116 116 125 44332 % 87,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CadE eBeaaBece EdbaaCbCEddDA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız eDdbbAbD badcbdedAc AeBeaeaeAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bece      ce   E   b       a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız                     dEacC Db a

S D Y B%

Türkçe 30 10 17 33

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 1 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 8 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

233,955 32,76
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  525
FATİH YILDIRIM 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 10 10 16659 % 32,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAceC D DAb ECEbcC CEBdDeBeC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAADADBDBEdACAB bEBeeACDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dbB e    e   a   a   b e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 0 6 4,00 % 40

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Fen 30 13 2 15 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  BE   A       E Cb DCCDA aBE

S D Y B%

Türkçe 30 17 8 57

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 5 2 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 0 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 0 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 7 1 70

Mitozu açıklar. 10 7 1 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

207,460 44,11
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  532
FEYZA 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 21 21 23 22426 % 44,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C  cA BCaDBDcdBECEEaCACbBcb Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBAD cDAD EdEdACcadAeBeDCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   b Be     a       D     e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  C    c b   b ad    BEDaCbbdad

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 5 1 71

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

0,000 95,17
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  497
HALİL DALDAL 120 19 64 37 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 137 137 149 48388 % 95,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız acAcBeaad e abd cBC eaBde cade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BcDeADeaBacEdd debdaBceACbAcbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 13 17 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız d  be c ad   b   a   b e a  bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız       b  Cce  e   CdebCbeba ed

S D Y B%

Türkçe 30 5 20 17

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 2 5 29

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 4 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 8 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 13 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 8 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 1 8 10

Mitozu açıklar. 10 1 8 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

181,025 58,05
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  340
HALİME ORHAN 120 39 40 41 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 39 39 42 29514 % 58,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C dcAc C DceAec  EbaC C B D B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaeAe cDeebE  aebAaCA B  CaD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız babcB a   aC   b  Ae  eace  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 1 4 4,75 % 48

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACaEC E   C    eD E BEeDCbbbaE

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 3 2 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 12 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 7 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 5 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 0 50

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 1 30

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

197,640 49,01
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  608
HURİ RANA SOYORAL 120 43 39 38 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 25 25 27 24921 % 49,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBcEAeBe   DcC EaEb C eEBdDe c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBAeAbDAD EB ae    AeBeDCaa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bdcDBbea   Ca a   AD   a e   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACb  e ab C cd  D E BEDDCbbAEd

S D Y B%

Türkçe 30 13 10 43

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 2 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 0 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 11 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 7 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 10 7 3 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

181,103 58,00
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  0
HÜSEYİN SEYİTOĞLU 120 37 40 43 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 38 38 41 29489 % 58,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız acAceb DcDcbBECEc CbaEB DdBbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADbcD bBaBEdACAe adBb AeaADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız db  e   c ba E  A    a e   aAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  c a B a C d C b      Cb      

S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 3 4 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 1 1 10

Mitozu açıklar. 10 1 1 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

193,500 51,17
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  245
İSMAİL AYSA 120 37 34 49 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 28 28 31 26018 % 51,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  aaEAcB C BDAd EaEaaCACdBdcdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız ebBADdbDcDEEaEdA AddAeBbaeCeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   b BC D   C   a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız   b     c           BE D bbAaa

S D Y B%

Türkçe 30 14 12 47

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 6 1 86

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 2 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 1 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

235,153 32,25
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  670
MAKBULE SUL *  BİÇEN 120 49 34 37 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 9 9 16397 % 32,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EE cBaCDBDAeBECEbdC  bBcD BD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BA AcaADBaB dACABCdEBebAbDADeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ceB D   cCCcd B      Ce  a  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a  dc Aa d aDe     CeDC bca   

S D Y B%

Türkçe 30 18 7 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 4 1 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 3 1 75

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 5 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 2 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 2 4 20

Mitozu açıklar. 10 2 4 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

157,550 71,51
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  275
MELEK KAYA 120 36 56 28 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 69 69 76 36357 % 71,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEdDBdaacecedEaEcaCbCdBdabeeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dd dbDbDcaBaCAbABaaEBdcdbDAcCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız d Bbea  d  B    Aa   a e a  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız      B  dCc e eDcaC aDCaDAEdcE

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 5 2 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 4 0

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

217,323 39,48
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  293
MERYEM IRMAK 120 49 42 29 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 15 15 20071 % 39,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBdEAeB  D DceBE EbaC CdBdDdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBADAcDebEEdEaAbAB ACBebCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A ceBbeadDcC dC   Aa  aabe  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız dC        C c e eDc eEaDC bAaa

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

HİKÂYE 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 6 1 86

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 14 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 11 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

269,180 20,75
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  547
NALİN SAYRAV 120 63 36 21 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 10551 % 20,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dE ee CD Dbbd eEaBCd EBEDe  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAeA D bBaBaCACABdc BADd aADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dbBCD bDECaBdEB A  EDaDC  eaAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız bdCeE AaACcBD DDEdCCDDCdeAE eE

S D Y B%

Türkçe 30 12 10 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 1 2 14

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 15 9 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 7 6 44

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 4 2 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 7 2 70

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 10 6 3 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

186,645 54,96
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  579
ÖZLEM SOLMAZ 120 44 44 32 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 35 35 38 27944 % 54,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eBcEAcB  D Dcd  ecc a CEBda ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBADA Db cEa deCcB ACBebCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AabbBbebb Ee B a  Ae        ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 2 3 4,50 % 45

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  Cb CeEBA CCc abc E eEDDCecda 

S D Y B%

Türkçe 30 9 13 30

HİKÂYE 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 4 2 57

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 12 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 4 0 67

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 4 30

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

127,770 86,64
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  77
RABİA  SOYORAL 120 21 45 54 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 114 114 123 44052 % 86,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  eEEcb aaDcDAd  bcadaA cdcDc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BadbDA D edac aeeAa A B   aa D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız  Cab      cCa b             a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  dEad              EBaDea cba 

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 0 4 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 1 2 14

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 2 6 20

Mitozu açıklar. 10 2 6 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

166,290 66,53
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  0
SEMANUR KESKİN 120 35 48 37 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 57 57 62 33825 % 66,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcAbaCdecDcdad EceCbCdB D BcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAeAee  e a CAC aadEBA AeDADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cDBbeadbcea  E  Ae  ebaeabD A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                     eDCbeAaEeE

S D Y B%

Türkçe 30 10 17 33

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 3 4 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 2 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 16 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 12 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

227,125 35,42
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  242
SEMANUR TURAN 120 51 37 32 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 12 12 18009 % 35,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EE cBC D acedECEbaCcCEBEDeBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAbAbDbDBacEdAdABbEdBdDACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cD  e   cC  dcB Ae        b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E dB a cd     D cbC DDCbDAaacE

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 5 1 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 0 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

230,273 34,22
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  559
SÜLEYMAN GÖK 120 52 32 36 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 11 11 17397 % 34,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aEAcBC D DAdBECEEdC aEBaD BeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAADADBDdEdeCAadEdBb ACDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız be  eD   C   d   b          b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız b  B ae  Ca e D E CCaDCCacaaaa

S D Y B%

Türkçe 30 19 7 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

7 5 2 71

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 2 40

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

120,225 89,52
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  577
UĞUR ŞAHİN 120 19 45 56 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 122 122 131 45515 % 89,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  ad cDB aaBecedEaE aCb dBdabae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız c eAedADbD  Bdb CbeabeceDCCbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b bea eD       d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız                         CbeeEb

S D Y B%

Türkçe 30 7 18 23

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

7 3 2 43

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 0 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mitozu açıklar. 10 2 4 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

157,913 71,30
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  272
ÜZLİFET KESKİN 120 29 35 56 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 67 67 74 36250 % 71,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BbE be  Dcece   Eb CbaEBdDbec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız c BAb eDcc dc d CABaA B aCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b beB e    C   d   D   b eC b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız                      a DCCbAa 

S D Y B%

Türkçe 30 8 14 27

HİKÂYE 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

7 1 4 14

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mitozu açıklar. 10 4 3 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

144,943 78,41
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  621
ZEYNEP ŞEN 120 23 25 72 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 85 85 92 39867 % 78,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız  cAeBC D Dcdc     C C Bdce    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADA DAcBaaEbeCe  dEB DdC AD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b       a   eb             d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız d  c    b c                   

S D Y B%

Türkçe 30 8 8 27

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

7 3 2 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 1 0 25

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

242,518 29,44
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10F  -  555
ZİLAN TORLAK 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 5 14971 % 29,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EE cBC DBe Ca CEE C CEBEcAB C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız         B    e         AeDA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b BCDD  aC  db  AD   bceCaD Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız aEC EadcAC    D E C  DC bAaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 18 4 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

7 4 1 57

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 0 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 9 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 6 6 38

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 0 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 0 30

Biyoloji 10 6 2 60

Mitozu açıklar. 10 6 2 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

159,098 70,67
%

BATMAN / GERCÜŞ
Gerçüş Anadolu Lisesi

10N  -  0
AHMED ÖZBAKİ 120 23 22 75 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35932.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 64 64 71 35932 % 70,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 139 139 154 50844

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız  c cBC DBDcdBECcE CcCbBcb  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAcA    BD Ed dcB  c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bb  e            D   a e    A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız       b  C            Cb      

S D Y B%

Türkçe 30 12 10 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

7 3 2 43

Türk Edebiyatının Dönemleri 4 2 0 50

Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

HİKÂYE 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Mitozu açıklar. 10 1 1 10
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