
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERCÜŞ AND LİSESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME 95 263 263 568

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

KATILIMLAR

1 495 NESLİHAN KESKİN 11A 21 3 20,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 2 3,50 2 1 1,75 2 2 1,50 38 10 35,50 213,993 66

2 319 NARİN ADSIZ 11E 25 15 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 41 23 35,25 212,090 74

3 478 HAVA ŞİM* K 11A 18 16 14,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 2 3,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 3 2,25 43 33 34,75 211,198 77

4 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 24 14 20,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 40 22 34,50 209,720 82

5 194 YUNUS KAYA 11A 22 9 19,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 14 0,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 42 38 32,50 203,688 101

6 453 CENGİZ KOÇHAN 11C 22 18 17,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 7 2,25 40 36 31,00 199,895 107

7 186 SEHER ÇAKIR 11E 21 17 16,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 37 25 30,75 197,870 111

8 481 HELİN OKÇU 11D 21 11 18,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 34 19 29,25 193,960 131

9 507 SERANUR ÖNAL 11A 25 12 22,00 3 6 1,50 4 3 3,25 1 1 0,75 3 3 2,25 36 25 29,75 193,488 134

10 55 EMİNE 11A 21 2 20,50 2 1 1,75 5 2 4,50 1 3 0,25 2 1 1,75 31 9 28,75 193,223 135

11 470 ESRA KAVAK 11C 24 10 21,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 34 19 29,25 192,678 139

12 350 MUSTAFA KESKİN 11B 19 8 17,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 33 17 28,75 191,718 145

13 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 23 15 19,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 35 27 28,25 189,440 151

14 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 21 10 18,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 33 23 27,25 188,368 158

15 980 ABDULSAMET METE 11A 23 17 18,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 36 33 27,75 188,210 159

16 492 YUSUF ASLAN 11C 21 10 18,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 4 0,00 33 24 27,00 187,145 164

17 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 19 16 15,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 4 3,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 37 40 27,00 186,900 166

18 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 20 14 16,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 5 6 3,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 35 38 25,50 183,060 177

19 214 AHMET IŞIK 11B 20 11 17,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 30 17 25,75 181,795 179

20 484 11A 18 11 15,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 3 4,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 30 24,50 180,753 183

21 205 HASAN BARLAK 11A 24 10 21,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 10 -2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 34 31 26,25 180,668 184

22 501 RIDVAN YAVUZ 11A 20 10 17,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 30 19 25,25 180,248 187

23 479 HAVVA TUNÇ 11D 22 11 19,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 32 27 25,25 179,950 190

24 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 23 13 19,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 15 -1,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 37 48 25,00 177,863 195

25 459 ALİ ŞAHİN 11B 16 9 13,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 6 1,50 30 25 23,75 176,390 200

26 212 MERVE ASLAN 11C 14 9 11,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 27 14 23,50 176,388 201

27 199 YUNUS OĞUZ 11C 18 17 13,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 31 29 23,75 175,970 205

28 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 20 8 18,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 28 16 24,00 175,860 206

29 489 MELİKE EREN 11D 21 15 17,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 6 0,50 32 33 23,75 175,655 210
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

KATILIMLAR

30 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 16 10 13,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 29 22 23,50 175,600 211

31 460 11B 18 13 14,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 30 25 23,75 175,500 212

32 466 BÜŞRA ÖNER 11A 18 9 15,75 1 3 0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 29 24 23,00 174,513 214

33 472 FATMA U UÇ 11E 21 10 18,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 28 20 23,00 173,045 224

34 234 SEVGİ ASLAN 11B 22 18 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 30 29 22,75 172,013 228

35 454 EDANURİ KAYA 11E 20 11 17,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 26 16 22,00 169,758 236

36 120 EVİN OKAY 11B 18 14 14,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 21 21,75 168,883 240

37 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 21 14 17,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 26 21,50 168,560 243

38 471 FATİH PÜGE 11A 20 20 15,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 4 1,00 0 6 -1,50 31 40 21,00 167,640 247

39 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 22 17 17,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 11 -1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 32 42 21,50 167,288 248

40 516 SELMA ASLAN 11B 19 14 15,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 28 28 21,00 166,425 250

41 191 NİSANUR YAVUZ 11A 17 15 13,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 31 43 20,25 165,530 252

42 457 AHME ASLAN 11B 18 22 12,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 43 20,25 164,868 255

43 222 BÜŞRA IŞIK 11C 15 8 13,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 18 20,50 164,805 256

44 0 RIDVAN ŞAHİN 11B 16 14 12,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 9 -2,25 1 2 0,50 29 33 20,75 164,583 259

45 513 ZEY E PKAPLAN 11B 17 14 13,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 27 27 20,25 164,328 260

46 126 NARİN KESKİN 11C 20 13 16,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 28 31 20,25 164,305 261

47 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 16 10 13,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 25 19 20,25 163,768 263

48 320 YUSUF BATOM 11A 2 7 0,25 11 7 9,25 2 2 1,50 3 0 3,00 5 1 4,75 23 17 18,75 162,765 267

49 476 GÜLİSTAN KIZMAZ 11C 18 13 14,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 24 17 19,75 162,520 268

50 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 20 17 15,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 9 0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 32 52 19,00 160,973 272

51 480 HELEN YILDIZHAN 11C 17 16 13,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 26 28 19,00 160,480 276

52 196 GÜLSÜM ORHAN 11B 18 11 15,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 25 25 18,75 159,495 279

53 488 KIRAÇ 11D 16 22 10,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 29 41 18,75 158,893 280

54 509 SÜKEYMAN METE 11D 17 23 11,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 10 1,50 30 49 17,75 157,255 284

55 511 ŞİLAN BULCE 11D 20 16 16,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 7 0,25 27 36 18,00 157,120 286

56 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 15 9 12,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 24 25 17,75 156,340 288

57 496 NERLİHAN TURĞUT 11A 15 10 12,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 24 26 17,50 155,900 290

58 473 FETULLAH SİNCAR 11C 13 20 8,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 26 36 17,00 155,290 294
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

KATILIMLAR

59 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 12 23 6,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 6 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 27 40 17,00 154,538 297

60 206 HELİN KONAK 11B 11 14 7,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 23 26 16,50 153,150 304

61 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 13 9 10,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 7 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 24 32 16,00 151,313 312

62 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 9 26 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 6 1,50 26 41 15,75 151,273 313

63 477 HASAN ŞAHİN 11D 14 19 9,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 22 25 15,75 151,005 315

64 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 15 25 8,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 4 0,00 24 33 15,75 150,120 319

65 0 BERAT ASLAN 11B 19 18 14,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 12 -2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 30 58 15,50 148,120 325

66 226 HAMZA CENGİZ 11C 12 28 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 9 31 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 3 3 2,25 37 88 15,00 147,900 326

67 193 MUHAMMED TURAN 11D 16 24 10,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 8 -1,00 26 43 15,25 147,893 327

68 465 BÜŞRA KAYA 11A 16 16 12,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 23 32 15,00 147,620 329

69 161 YUSUF DENIZ 11E 17 23 11,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 25 41 14,75 146,855 332

70 493 NAİME SOYORAL 11C 11 13 7,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 20 22 14,50 146,298 335

71 197 ZERİFE KALKAN 11E 15 24 9,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 22 32 14,00 144,490 338

72 225 YUSRATURĞUT 11D 17 23 11,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 6 34 -2,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 36 89 13,75 142,875 344

73 356 ELİF KESKİN 11D 13 16 9,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 9 -1,25 23 39 13,25 141,383 345

74 383 AHMET * GÜR ORAK 11E 20 19 15,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 10 -2,50 25 48 13,00 139,568 353

75 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 13 23 7,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 9 -0,25 24 48 12,00 138,018 359

76 140 RAMAZAN TURĞUT 11C 10 17 5,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 19 29 11,75 137,850 360

77 130 EKREM BAŞARAN 11D 15 25 8,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 10 0,50 24 49 11,75 137,560 361

78 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 12 28 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 9 31 1,25 30 75 11,25 136,563 363

79 514 ZEYNEP TEKİN 11B 11 12 8,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 15 17 10,75 134,108 368

80 223 ÖMER YILDIRIM 11D 9 19 4,25 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 27 10,25 132,830 374

81 217 EVİN İLGEN 11A 9 10 6,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 12 -2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 20 40 10,00 130,445 378

82 483 İSA ÖZDEMİR 11D 11 23 5,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 8 -2,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 20 41 9,75 130,335 379

83 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 10 12 7,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 5 20 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 25 63 9,25 129,343 384

84 221 NURHAN DAŞ 11D 9 18 4,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 7 0,25 17 35 8,25 126,398 396

85 468 CEMİL AVCI 11B 9 30 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 11 27 4,25 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 29 92 6,00 122,615 408

86 204 HASAN GÜNDÜZ 11B 12 23 6,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 18 -2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 22 63 6,25 118,350 421

87 187 DELAL KARDAŞ 11B 5 14 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 13 34 4,50 114,440 433
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Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

KATILIMLAR

88 461 BEDİA ORAK 11C 10 23 4,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 15 -1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 19 59 4,25 112,520 441

89 184 MULAYİM YILMAZ 11C 9 31 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 9 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 19 61 3,75 112,115 442

90 208 ENES BAĞCI 11E 18 22 12,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 5 35 -3,75 0 7 -1,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 26 98 1,50 103,490 478

91 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 7 33 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 22 0,50 19 74 0,50 101,948 485

92 68 HALİS CİCEK 11 10 28 3,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 20 -2,00 3 4 2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 18 82 -2,50 90,425 504

93 342 BİLAL EKİNCİ 11D 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 16 -2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 19 84 -2,00

94 494 FURKAN KORKUT 11D 6 34 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 34 -2,50 14 91 -8,75

95 70 MUSTAFA ALTUN 11D 7 33 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 14 -3,50 0 3 -0,75 9 72 -9,00
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERCÜŞ AND LİSESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME 95 263 263 568

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 68 HALİS CİCEK 11 10 28 3,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 20 -2,00 3 4 2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 18 82 -2,50 90,425 504
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERCÜŞ AND LİSESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME 95 263 263 568

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 495 NESLİHAN KESKİN 11A 21 3 20,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 2 3,50 2 1 1,75 2 2 1,50 38 10 35,50 213,993 66

2 478 HAVA ŞİM* K 11A 18 16 14,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 2 3,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 3 2,25 43 33 34,75 211,198 77

3 194 YUNUS KAYA 11A 22 9 19,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 14 0,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 42 38 32,50 203,688 101

4 507 SERANUR ÖNAL 11A 25 12 22,00 3 6 1,50 4 3 3,25 1 1 0,75 3 3 2,25 36 25 29,75 193,488 134

5 55 EMİNE 11A 21 2 20,50 2 1 1,75 5 2 4,50 1 3 0,25 2 1 1,75 31 9 28,75 193,223 135

6 980 ABDULSAMET METE 11A 23 17 18,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 36 33 27,75 188,210 159

7 486 MAHMUT SOLMAZ 11A 19 16 15,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 4 3,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 37 40 27,00 186,900 166

8 474 FİRDEVS KIRAÇ 11A 20 14 16,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 5 6 3,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 35 38 25,50 183,060 177

9 484 11A 18 11 15,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 3 4,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 30 24,50 180,753 183

10 205 HASAN BARLAK 11A 24 10 21,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 10 -2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 34 31 26,25 180,668 184

11 501 RIDVAN YAVUZ 11A 20 10 17,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 30 19 25,25 180,248 187

12 464 BİLAL BIÇAKÇI 11A 23 13 19,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 15 -1,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 37 48 25,00 177,863 195

13 466 BÜŞRA ÖNER 11A 18 9 15,75 1 3 0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 29 24 23,00 174,513 214

14 471 FATİH PÜGE 11A 20 20 15,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 4 1,00 0 6 -1,50 31 40 21,00 167,640 247

15 455 ELİF ŞİMŞEK 11A 22 17 17,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 11 -1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 32 42 21,50 167,288 248

16 191 NİSANUR YAVUZ 11A 17 15 13,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 31 43 20,25 165,530 252

17 320 YUSUF BATOM 11A 2 7 0,25 11 7 9,25 2 2 1,50 3 0 3,00 5 1 4,75 23 17 18,75 162,765 267

18 116 ŞEVVAL ŞİMŞEK 11A 20 17 15,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 9 0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 32 52 19,00 160,973 272

19 508 HÜSEYİN TURGUT 11A 15 9 12,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 24 25 17,75 156,340 288

20 496 NERLİHAN TURĞUT 11A 15 10 12,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 24 26 17,50 155,900 290

21 467 BÜŞRA ŞİMŞEK 11A 13 9 10,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 7 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 24 32 16,00 151,313 312

22 465 BÜŞRA KAYA 11A 16 16 12,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 23 32 15,00 147,620 329

23 217 EVİN İLGEN 11A 9 10 6,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 12 -2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 20 40 10,00 130,445 378

24 182 ZEKERİYA ERTEKİN 11A 10 12 7,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 5 20 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 25 63 9,25 129,343 384



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERCÜŞ AND LİSESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME 95 263 263 568

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERCÜŞ AND LİSESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME 95 263 263 568

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 503 ROZERİN GÜMÜŞ 11B 24 14 20,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 40 22 34,50 209,720 82

2 350 MUSTAFA KESKİN 11B 19 8 17,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 33 17 28,75 191,718 145

3 515 ZIRAV EKİNCİ 11B 23 15 19,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 35 27 28,25 189,440 151

4 214 AHMET IŞIK 11B 20 11 17,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 30 17 25,75 181,795 179

5 459 ALİ ŞAHİN 11B 16 9 13,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 6 1,50 30 25 23,75 176,390 200

6 505 SAMET GÜNAYDIN 11B 16 10 13,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 29 22 23,50 175,600 211

7 460 11B 18 13 14,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 30 25 23,75 175,500 212

8 234 SEVGİ ASLAN 11B 22 18 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 30 29 22,75 172,013 228

9 120 EVİN OKAY 11B 18 14 14,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 21 21,75 168,883 240

10 516 SELMA ASLAN 11B 19 14 15,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 28 28 21,00 166,425 250

11 457 AHME ASLAN 11B 18 22 12,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 43 20,25 164,868 255

12 0 RIDVAN ŞAHİN 11B 16 14 12,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 9 -2,25 1 2 0,50 29 33 20,75 164,583 259

13 513 ZEY E PKAPLAN 11B 17 14 13,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 27 27 20,25 164,328 260

14 196 GÜLSÜM ORHAN 11B 18 11 15,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 25 25 18,75 159,495 279

15 206 HELİN KONAK 11B 11 14 7,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 23 26 16,50 153,150 304

16 133 CELAL ÇİFTÇİ 11B 15 25 8,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 4 0,00 24 33 15,75 150,120 319

17 0 BERAT ASLAN 11B 19 18 14,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 12 -2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 30 58 15,50 148,120 325

18 514 ZEYNEP TEKİN 11B 11 12 8,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 15 17 10,75 134,108 368

19 468 CEMİL AVCI 11B 9 30 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 11 27 4,25 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 29 92 6,00 122,615 408

20 204 HASAN GÜNDÜZ 11B 12 23 6,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 18 -2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 22 63 6,25 118,350 421

21 187 DELAL KARDAŞ 11B 5 14 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 13 34 4,50 114,440 433
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERCÜŞ AND LİSESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME 95 263 263 568

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 453 CENGİZ KOÇHAN 11C 22 18 17,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 7 2,25 40 36 31,00 199,895 107

2 470 ESRA KAVAK 11C 24 10 21,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 34 19 29,25 192,678 139

3 469 ELİF NARİN DEMİR 11C 21 10 18,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 33 23 27,25 188,368 158

4 492 YUSUF ASLAN 11C 21 10 18,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 4 0,00 33 24 27,00 187,145 164

5 212 MERVE ASLAN 11C 14 9 11,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 27 14 23,50 176,388 201

6 199 YUNUS OĞUZ 11C 18 17 13,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 31 29 23,75 175,970 205

7 498 REMZİYE SÖĞÜT 11C 20 8 18,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 28 16 24,00 175,860 206

8 222 BÜŞRA IŞIK 11C 15 8 13,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 18 20,50 164,805 256

9 126 NARİN KESKİN 11C 20 13 16,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 28 31 20,25 164,305 261

10 475 GÜLBAHAR IŞIK 11C 16 10 13,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 25 19 20,25 163,768 263

11 476 GÜLİSTAN KIZMAZ 11C 18 13 14,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 24 17 19,75 162,520 268

12 480 HELEN YILDIZHAN 11C 17 16 13,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 26 28 19,00 160,480 276

13 473 FETULLAH SİNCAR 11C 13 20 8,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 26 36 17,00 155,290 294

14 188 YUSUF GÜNEŞ 11C 9 26 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 6 1,50 26 41 15,75 151,273 313

15 226 HAMZA CENGİZ 11C 12 28 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 9 31 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 3 3 2,25 37 88 15,00 147,900 326

16 493 NAİME SOYORAL 11C 11 13 7,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 20 22 14,50 146,298 335

17 140 RAMAZAN TURĞUT 11C 10 17 5,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 19 29 11,75 137,850 360

18 461 BEDİA ORAK 11C 10 23 4,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 15 -1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 19 59 4,25 112,520 441

19 184 MULAYİM YILMAZ 11C 9 31 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 9 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 19 61 3,75 112,115 442
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERCÜŞ AND LİSESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME 95 263 263 568

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 481 HELİN OKÇU 11D 21 11 18,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 34 19 29,25 193,960 131

2 479 HAVVA TUNÇ 11D 22 11 19,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 32 27 25,25 179,950 190

3 489 MELİKE EREN 11D 21 15 17,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 6 0,50 32 33 23,75 175,655 210

4 76 SUZAN ÖZÇELİK 11D 21 14 17,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 26 21,50 168,560 243

5 488 KIRAÇ 11D 16 22 10,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 29 41 18,75 158,893 280

6 509 SÜKEYMAN METE 11D 17 23 11,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 10 1,50 30 49 17,75 157,255 284

7 511 ŞİLAN BULCE 11D 20 16 16,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 7 0,25 27 36 18,00 157,120 286

8 512 YAKUP ŞİMŞEK 11D 12 23 6,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 6 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 27 40 17,00 154,538 297

9 477 HASAN ŞAHİN 11D 14 19 9,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 22 25 15,75 151,005 315

10 193 MUHAMMED TURAN 11D 16 24 10,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 8 -1,00 26 43 15,25 147,893 327

11 225 YUSRATURĞUT 11D 17 23 11,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 6 34 -2,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 36 89 13,75 142,875 344

12 356 ELİF KESKİN 11D 13 16 9,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 9 -1,25 23 39 13,25 141,383 345

13 485 KUMRU GÜNDÜZ 11D 13 23 7,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 9 -0,25 24 48 12,00 138,018 359

14 130 EKREM BAŞARAN 11D 15 25 8,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 10 0,50 24 49 11,75 137,560 361

15 198 FURKAN ŞİMŞEK 11D 12 28 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 9 31 1,25 30 75 11,25 136,563 363

16 223 ÖMER YILDIRIM 11D 9 19 4,25 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 27 10,25 132,830 374

17 483 İSA ÖZDEMİR 11D 11 23 5,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 8 -2,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 20 41 9,75 130,335 379

18 221 NURHAN DAŞ 11D 9 18 4,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 7 0,25 17 35 8,25 126,398 396

19 143 YUSUF ÖZSUNAR 11D 7 33 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 22 0,50 19 74 0,50 101,948 485

20 342 BİLAL EKİNCİ 11D 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 16 -2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 19 84 -2,00

21 494 FURKAN KORKUT 11D 6 34 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 34 -2,50 14 91 -8,75

22 70 MUSTAFA ALTUN 11D 7 33 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 14 -3,50 0 3 -0,75 9 72 -9,00



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERCÜŞ AND LİSESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME 95 263 263 568

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

SINIF: 11D

KATILIMLAR
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT GERCÜŞ AND LİSESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME 95 263 263 568

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 16,98 11,64 1,34 2,31 0,76 2,14 1,64 1,73 1,11 2,01 0,60 2,01 1,98 1,51 0,61 1,18 0,32 4,05 9,77 1,61 1,23 3,31 0,40 0,91 2,35 0,32 1,52 2,72 0,84 30,81 44,25 19,73 166,100

Okul Ortalaması 16,33 16,43 12,22 1,30 2,23 0,74 2,17 2,00 1,67 1,28 2,24 0,72 2,56 1,78 2,11 0,90 1,70 0,48 2,50 8,19 0,45 0,92 2,59 0,27 0,30 1,44 -0,07 0,77 2,38 0,18 29,03 40,98 18,77 161,420

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 319 NARİN ADSIZ 11E 25 15 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 41 23 35,25 212,090 74

2 186 SEHER ÇAKIR 11E 21 17 16,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 37 25 30,75 197,870 111

3 472 FATMA U UÇ 11E 21 10 18,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 28 20 23,00 173,045 224

4 454 EDANURİ KAYA 11E 20 11 17,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 26 16 22,00 169,758 236

5 161 YUSUF DENIZ 11E 17 23 11,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 25 41 14,75 146,855 332

6 197 ZERİFE KALKAN 11E 15 24 9,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 22 32 14,00 144,490 338

7 383 AHMET * GÜR ORAK 11E 20 19 15,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 10 -2,50 25 48 13,00 139,568 353

8 208 ENES BAĞCI 11E 18 22 12,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 5 35 -3,75 0 7 -1,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 26 98 1,50 103,490 478
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SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİS CİCEK 68 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
90,425 166,100 1 92 219 219 504

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 1 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 28 3,00 8 3,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 1,67 1,73

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,48 0,32

Sosyal 25 1 22 -4,50 -18 -4,50 5,73 4,92

Matematik-1 40 3 20 -2,00 -5 -2,00 0,45 1,61

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 0,27 0,40

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -1,00 0,18 0,84

Fen 20 4 12 1,00 5 1,00 0,38 1,56

Toplam: 125 18 82 -2,50 -2 -2,50 18,45 18,07

Türkçe cdDeaAd dccaeed CccCeaEBdddbdBADeCceedae

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal eaadeadeadcca  Bababdcead

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik  bdea   d  a  ecb  dd bb  aEab  aebEB  a

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen aeeBbCCbAce d  d abc

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 28 25

Türkçe 40 10 28 25

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 3 25
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 2 0 100
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 1 22 4

Tarih-1 5 0 5 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 0 1 0
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 3 20 8

Matematik-1 40 3 20 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 3 8 18
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 4 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 3 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Fen 20 4 12 20

Fizik 7 3 4 43

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 4 14

Gaz yasalarını açıklar. 4 1 2 25
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
484 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,753 166,100 9 20 33 33 183

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 8 5 6,75 27 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,57 0,18 0,84

Fen 20 1 11 -1,75 -9 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 32 30 24,50 20 22,98 18,45 18,07

Türkçe a DDBAE C D   BeCc CADEBC dAee ae  dCcaB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C  e C DadEEe BeD E      

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik        B         D Ec dD    D       e   

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen ee dc   b   d cdAdce

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 11 45

Türkçe 40 18 11 45

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 1 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 1 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 2 1 12
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 1 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 1 11 5

Fizik 7 0 4 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET METE 980 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,210 166,100 6 15 27 27 159

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 12 11 9,25 37 5,69 5,73 4,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,57 0,18 0,84

Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 36 33 27,75 22 22,98 18,45 18,07

Türkçe dcDCAaEBbEEAdBAeAaadCcCBaEDeBbEcCaDCCacC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal ddC aDEBCbdccaeEAaDCeCAB 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Fen               abBdbd

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 12 11 48

Tarih-1 5 1 3 20

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 0 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 1 0 100
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL BIÇAKÇI 464 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,863 166,100 12 24 39 39 195

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 8 10 5,50 22 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 15 -1,75 -4 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,57 0,18 0,84

Fen 20 4 10 1,50 8 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 37 48 25,00 20 22,98 18,45 18,07

Türkçe aaDDBAEeC D C ddCEDCADcBCEdAABecee eCcCB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C DeabebEB E dceDdEA  a  

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik ebcB Ec  c   b c b    dc    b b d  a a  

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen dDbB   bdcde  da CbD

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 4 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 2 2 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 15 5

Matematik-1 40 2 15 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 6 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 2 2 50
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 4 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Fen 20 4 10 20

Fizik 7 2 2 29

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 5 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 4 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KAYA 465 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,620 166,100 22 68 123 123 329

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 3 5 1,75 7 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,57 0,18 0,84

Fen 20 2 5 0,75 4 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 23 32 15,00 12 22,98 18,45 18,07

Türkçe  EDC DEB  dAeceeeCedCA BbbDbB E C Daaecb

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal  b    E    B   Ebaaa     

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik d E                  c  b        b e Ec 

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen a      a      cbBd C

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 0 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 0 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 3 5 12

Tarih-1 5 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 0 6
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 1 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0

Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 1 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 1 0 100
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖNER 466 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,513 166,100 13 32 50 50 214

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 8 6 6,50 26 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,57 0,18 0,84

Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 29 24 23,00 18 22,98 18,45 18,07

Türkçe EEDcBd    D    aCaDCADEBe dAeB   C dCcCB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal Caa aC D B de   D EAd D  

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik                D      C                 

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen de Bc a    e  ad dc 

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 9 45

Türkçe 40 18 9 45

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 1 3 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 1 9 5

Fizik 7 1 4 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ŞİMŞEK 467 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,313 166,100 21 61 111 111 312

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 8 7 6,25 25 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,57 0,18 0,84

Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 24 32 16,00 13 22,98 18,45 18,07

Türkçe cEDbBe         CCEDCADEB  d   d  b  ecCc

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal   DdaCb d  E  deDCEAB  e 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik     d b   B dc   c    dc           E    

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen Beb d    b    cced e

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 9 33

Türkçe 40 13 9 33

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 1 75
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 1 2 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 7 5

Matematik-1 40 2 7 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 1 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 3 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 1 9 5

Fizik 7 1 3 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞİMŞEK 455 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,288 166,100 15 39 71 71 248

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 7 4 6,00 24 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 11 -1,75 -4 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,57 0,18 0,84

Fen 20 2 10 -0,50 -3 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 32 42 21,50 17 22,98 18,45 18,07

Türkçe bEDcBdEeCeDCa BeCEDCbeEBbbEAeBcaAeadCACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C baaCAcEBEE             

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik    cC  ae          bd da c dab          

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen deDe a       eedcdcD

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 22 17 55

Türkçe 40 22 17 55

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 1 3 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 11 3

Matematik-1 40 1 11 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 6 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 2 10 10

Fizik 7 1 4 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 1 0 100
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE 55 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,223 166,100 5 10 20 20 135

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 2 20,50 51 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 2 1 1,75 7 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,57 0,18 0,84

Fen 20 3 4 2,00 10 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 31 9 28,75 23 22,98 18,45 18,07

Türkçe EEDDBA             CbDEBCEEA BA  C dCACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C D d                    

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik                D  C   Cc aD        E    

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen de B a         B Cc 

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 21 2 53

Türkçe 40 21 2 53

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 1 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 0 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 0 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 0 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 2 1 8

Tarih-1 5 2 1 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 1 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 2 0 40
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 3 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 1 0 100
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN İLGEN 217 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,445 166,100 23 81 150 150 378

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 6 5 4,75 19 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 12 -2,00 -5 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,57 0,18 0,84

Fen 20 4 13 0,75 4 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 20 40 10,00 8 22,98 18,45 18,07

Türkçe dc ad E   EAbeAab  eCc BE D B           

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal Bb  DD     Bdc Eb a    B 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik a   e          d    a e  eccd eb  b  E  

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen aa CeDcaDd ac cbecAb

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 10 23

Türkçe 40 9 10 23

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 2 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 0 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 0 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 0 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0

Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 2 1 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 1 12 3

Matematik-1 40 1 12 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 3 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 1 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 5 0

Fen 20 4 13 20

Fizik 7 2 4 29

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 1 0 100
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 1 2 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH PÜGE 471 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,640 166,100 14 38 70 70 247

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 7 8 5,00 20 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,57 0,18 0,84

Fen 20 2 10 -0,50 -3 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 31 40 21,00 17 22,98 18,45 18,07

Türkçe eEDdeDEBCadcAeAbAdeeCACdEEbDdeEaCBabdbBC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal   e      A BdEaEAa CbbdBe

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik d E            B      d                 

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen a*Ca eD       ccadbd

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 20 50

Türkçe 40 20 20 50

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 1 6
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0

Fen 20 2 10 10

Fizik 7 2 4 29

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 6 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS KIRAÇ 474 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,060 166,100 8 18 31 31 177

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 8 9 5,75 23 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,57 0,18 0,84

Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 35 38 25,50 20 22,98 18,45 18,07

Türkçe CcDCAeEB EdcAebDAeadCACeEEDbBd   aD  CBa

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal d    DbBad B EbEAaDaee B 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik bcE        B   B      e Da e      Ec    

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen dbd e   D d   cDe eb

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 14 50

Türkçe 40 20 14 50

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 2 2 12
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 2 11

Fen 20 2 9 10

Fizik 7 0 4 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 1 0 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARLAK 205 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,668 166,100 10 21 34 34 184

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 5 7 3,25 13 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 10 -2,50 -6 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,57 0,18 0,84

Fen 20 5 4 4,00 20 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 34 31 26,25 21 22,98 18,45 18,07

Türkçe CEDCADEBCEdbeBbaA  eCcCBbEDeBAE C D C dC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal ea  D   C  a dDEbeDd     

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik dc    b b d  a a        c      b c      

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen B   dDb D     cDe  C

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 4 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 5 7 20

Tarih-1 5 1 2 20

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 0 10 0

Matematik-1 40 0 10 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 4 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0

Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 2 29

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 1 0 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVA ŞİM* K 478 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,198 166,100 2 3 6 6 77

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 14 10 11,50 46 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,57 0,18 0,84

Fen 20 7 5 5,75 29 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 43 33 34,75 28 22,98 18,45 18,07

Türkçe CEDCeecBbEEAAceceCDdCcC bEeDBba d DC   d

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal dbCcDbEBCAbBdEDEAeDCeebB 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik ea ED          B     B                  

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen BE   D aD a   cDcdAC

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 0 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 14 10 56

Tarih-1 5 2 3 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 0 6
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 0 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0

Fen 20 7 5 35

Fizik 7 3 0 43

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 1 0 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN TURGUT 508 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,340 166,100 19 56 98 98 288

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 4 5 2,75 11 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,57 0,18 0,84

Fen 20 3 6 1,50 8 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 24 25 17,75 14 22,98 18,45 18,07

Türkçe CEDC eEB  cAed   a  CAdBEEcDBA    c   a 

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal      b     B a EAaaaD    

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik d              a      e  a A      E  a  

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen  b   Dbe      ce dAC

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 15 9 38

Türkçe 40 15 9 38

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 0 75
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0

Sosyal 25 4 5 16

Tarih-1 5 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 2 0 22

Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 2 14

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT SOLMAZ 486 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,900 166,100 7 17 30 30 166

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 9 10 6,50 26 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,57 0,18 0,84

Fen 20 5 10 2,50 13 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 37 40 27,00 22 22,98 18,45 18,07

Türkçe CcDCecEaCEEecBe  aecCACBaEDDBed   DbeaBC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal eeedDcEBad cEEbEAcDC     

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik CcE       c    BD                c    c 

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen abC aDb e ac  cDecAC

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 2 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 1 4 20

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 1 6
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0

Fen 20 5 10 25

Fizik 7 2 4 29

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERLİHAN TURĞUT 496 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,900 166,100 20 57 99 99 290

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 4 6 2,50 10 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,57 0,18 0,84

Fen 20 3 7 1,25 6 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 24 26 17,50 14 22,98 18,45 18,07

Türkçe C  CeDEBebEA B     cCbeB E aBA D eD   aa

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal eC  Dc     daEaE a       

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik                       e  a A      E  a  

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen  b   Dbe      ceedAC

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 15 10 38

Türkçe 40 15 10 38

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 1 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 0 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 0 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 4 6 16

Tarih-1 5 2 1 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 2 0 22

Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 2 14

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN KESKİN 495 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,993 166,100 1 1 3 3 66

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 3 20,25 51 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 9 2 8,50 34 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,57 0,18 0,84

Fen 20 4 3 3,25 16 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 38 10 35,50 28 22,98 18,45 18,07

Türkçe CEDa DEB  dA BA  C dCACBEED BA  C D     

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal  dC D   eA B E EA    C B 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik Cc aD                               CE  

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen B   dD         eaB C

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 21 3 53

Türkçe 40 21 3 53

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 0 75
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 0 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 0 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0

Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 2 1 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 3 0 60
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0

Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 1 29

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 1 0 100
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YAVUZ 191 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,530 166,100 16 41 74 74 252

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 9 15 5,25 21 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 4 8 2,00 5 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,57 0,18 0,84

Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 31 43 20,25 16 22,98 18,45 18,07

Türkçe Cab ADEB  dA B  bCcBacCdbED BeED BbdaaBd

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal daeb bEBdebacEcEAeDdDCcBe

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik dDEded                   a de      b EA 

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen   b           cbaa C

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 17 15 43

Türkçe 40 17 15 43

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 0 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 0 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 1 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 9 15 36

Tarih-1 5 0 4 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 4 8 10

Matematik-1 40 4 8 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 3 6
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 2 1 40
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 3 0

Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 1 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN YAVUZ 501 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,248 166,100 11 22 35 35 187

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 8 3 7,25 29 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,57 0,18 0,84

Fen 20 1 3 0,25 1 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 30 19 25,25 20 22,98 18,45 18,07

Türkçe EEDD ddbCeD b dCCEDCeDEBCcdA     b  CACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal        cEB a   eDCEAB  C 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik        B              aa c              

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen  ac E             c 

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 0 0 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 1 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 2 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERANUR ÖNAL 507 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,488 166,100 4 9 19 19 134

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 15,00 12,22 11,64

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,57 0,18 0,84

Fen 20 8 7 6,25 31 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 36 25 29,75 24 22,98 18,45 18,07

Türkçe CcDCeDEBCbcAeBADAea CAeBEEDbBAbcCBD  aBC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Matematik eccbD     E                      a   aA 

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen BECaaeDa A    cDBBcd

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 2 0 100
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 2 6
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 2 1 40
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0

Fen 20 8 7 40

Fizik 7 4 3 57

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100
Kulağın yapısını inceler. 1 1 0 100
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 1 0 100
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞİMŞEK 116 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,973 166,100 18 50 88 88 272

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 7 13 3,75 15 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 3 9 0,75 2 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,57 0,18 0,84

Fen 20 2 13 -1,25 -6 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 32 52 19,00 15 22,98 18,45 18,07

Türkçe bbDDBecbC D C BCeEDCdeEdeEcAdaecACDaCACa

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal  cD deADE E edcab aAcaeCd

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik  c eda  cd b E c   EA  c                

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen BeDd ad d dc dade ca

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 2 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 1 2 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 0 1 0
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 3 9 8

Matematik-1 40 3 9 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 3 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 3 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 2 0 40
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 2 13 10

Fizik 7 2 4 29

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 1 0 100
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 2 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS KAYA 194 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,688 166,100 3 5 13 13 101

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 14 6 12,50 50 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 4 14 0,50 1 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,57 0,18 0,84

Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 42 38 32,50 26 22,98 18,45 18,07

Türkçe CEDCeDEBCcdA  A  C  CACBEEDD bdbCeD b dC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal Bbd DcEBdAAB aDEAeDC C B 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik Cb de b  a c   a B  a  Eb c c b Dcc     

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen aaC  eDd b   dc  cd 

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 0 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 0 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 2 2 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 4 14 10

Matematik-1 40 4 14 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 5 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 2 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 4 11

Fen 20 2 9 10

Fizik 7 2 3 29

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 3 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BATOM 320 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,765 166,100 17 48 85 85 267

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 7 0,25 1 15,00 12,22 11,64

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,57 0,18 0,84

Fen 20 10 3 9,25 46 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 23 17 18,75 15 22,98 18,45 18,07

Türkçe             e         EeeE    eee e     

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Matematik D EB  D cAeDCbb    bd CDEaD             

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen aD  E a   B ACBBcCDD

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 2 7 5

Türkçe 40 2 7 5

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 0 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 0 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 0 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 1 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 0 0

Matematik 40 11 7 28

Matematik-1 40 11 7 28

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 2 2 12
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 3 3 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 2 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 10 3 50

Fizik 7 2 2 29

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Kulağın yapısını inceler. 1 1 0 100
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 1 0 100
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 1 0 100
Nöronun yapısını irdeler. 1 1 0 100
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA ERTEKİN 182 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,343 166,100 24 83 153 153 384

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 24 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 15,00 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,51 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,88 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,09 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,68 0,48 0,32

Sosyal 25 6 15 2,25 9 5,69 5,73 4,92

Matematik-1 40 5 20 0,00 0 1,51 0,45 1,61

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,70 0,27 0,40

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,04 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,57 0,18 0,84

Fen 20 4 16 0,00 0 1,31 0,38 1,56

Toplam: 125 25 63 9,25 7 22,98 18,45 18,07

Türkçe EdeDBAd  BD dbB ad deDEBd db            

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal bdecdedDEad*ceBeaCEAd    

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik cebdacbdceBbbEeadDbEebd bE              

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen deeddCbcAcdeAaBdbdcb

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 12 25

Türkçe 40 10 12 25

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 2 25
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 2 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 0 0

Sosyal 25 6 15 24

Tarih-1 5 0 5 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 5 20 13

Matematik-1 40 5 20 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 6 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 4 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 3 6 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 3 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Gaz yasalarını açıklar. 4 1 3 25
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Kulağın yapısını inceler. 1 1 0 100
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
460 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,500 166,100 7 31 49 49 212

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 12 9 9,75 39 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,18 0,84

Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 30 25 23,75 19 19,48 18,45 18,07

Türkçe bcDC DEB ddcea cA   CcaBEEDcBAE C D baBC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal aCC DbEaCA BdEeEAeDa e Be

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik                                  a      

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen      eb             

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 1 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 12 9 48

Tarih-1 5 3 1 60

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0

Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHME ASLAN 457 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,868 166,100 11 42 77 77 255

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 9 16 5,00 20 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,18 0,84

Fen 20 2 3 1,25 6 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 31 43 20,25 16 19,48 18,45 18,07

Türkçe cEDDBbEaCaedddcCedDCecEBCacAAeAcbeDcbACc

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal bceeCCeDEeEdDddaDaEbBcedc

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik       c        c      C    E            

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen B     a c B     b   

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 22 45

Türkçe 40 18 22 45

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 9 16 36

Tarih-1 5 1 4 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 0 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 1 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET IŞIK 214 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,795 166,100 4 19 32 32 179

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 9 2 8,50 34 6,58 5,73 4,92

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 4 0,00 0 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 30 17 25,75 21 19,48 18,45 18,07

Türkçe dEaCbDEBe dAeBA AdcdCA B E  BAE  dDd CBC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal      DEeCA     EAdDC   B 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Fen  d    a       D e c 

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 0 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 0 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 0 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 2 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Nöronun yapısını irdeler. 1 1 0 100
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ŞAHİN 459 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,390 166,100 5 25 41 41 200

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 11 10 8,50 34 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 0,30 0,45 1,61

Toplam: 125 30 25 23,75 19 19,48 18,45 18,07

Türkçe  EDaBAbc BD   B C  C  EBb EAeB   C aCcec

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal b  ddbAbEBaab  eDCEABBDCd

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik   E    a A         bcdCe             e  

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 16 9 40

Türkçe 40 16 9 40

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 0 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 0 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 0 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 11 10 44

Tarih-1 5 0 3 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 3 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ASLAN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,120 166,100 17 65 120 120 325

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 8 17 3,75 15 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 12 -2,00 -5 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,08 0,18 0,84

Fen 20 2 11 -0,75 -4 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 30 58 15,50 12 19,48 18,45 18,07

Türkçe EEDbBAEDCBD aaBaCc CeDEBdEdddBecca aCbdc

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal ebeadCebdBdcDABecaEAaBebb

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik e  ce  a c c  a  b d   D  e e    c      

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen deb E d  de baeeA e 

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 2 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 8 17 32

Tarih-1 5 0 5 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 1 12 3

Matematik-1 40 1 12 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 5 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 4 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 2 11 10

Fizik 7 1 4 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL ÇİFTÇİ 133 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,120 166,100 16 64 115 115 319

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 8 4 7,00 28 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,30 0,45 1,61

Toplam: 125 24 33 15,75 13 19,48 18,45 18,07

Türkçe EEDbBAEcCBDaaadbedDbdDEBbdacAeeeAdbdeeaa

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C   bCA     e  cDCEAB  b 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik   b     d    b     Eb                   

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 15 25 38

Türkçe 40 15 25 38

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 1 1 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 1 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİL AVCI 468 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,615 166,100 19 85 167 167 408

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 30 1,50 4 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 8 16 4,00 16 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 11 27 4,25 11 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 19 -3,75 -19 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 29 92 6,00 5 19,48 18,45 18,07

Türkçe bEDDBbccad bdaaaeacdADEBdcdddccacdbebAea

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal CaDeebb dacEDABcaabedBDab

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik Da cebcBeAdaCEbcaDecAebDd DbeCdcddecBcea

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen ebadbbdacaccbaacebaD

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 30 23

Türkçe 40 9 30 23

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 8 16 32

Tarih-1 5 2 3 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 0 1 0
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 11 27 28

Matematik-1 40 11 27 28

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 4 12 24
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 3 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 4 5 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 2 3 40
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Fen 20 1 19 5

Fizik 7 0 7 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 4 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DELAL KARDAŞ 187 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,440 166,100 21 87 180 180 433

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 14 1,50 4 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 6 14 2,50 10 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 3 0,25 1 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 13 34 4,50 4 19,48 18,45 18,07

Türkçe dEDaBecaCa be cd ceeeD                  

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal dcDe a aE dcebca CEeBBcd 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik    c Ebd                                

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen eDa c               

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 5 14 13

Türkçe 40 5 14 13

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 4 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 0 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 0 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 0 0

Sosyal 25 6 14 24

Tarih-1 5 1 3 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 2 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN OKAY 120 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,883 166,100 9 36 65 65 240

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 8 6 6,50 26 6,58 5,73 4,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 1 0,75 4 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 27 21 21,75 17 19,48 18,45 18,07

Türkçe EEDDBA bC D baaC EDCAeEBe d   beeeeeCcCB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C a CCAbE  Ee Be aEb     

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Fen d             B     

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 14 45

Türkçe 40 18 14 45

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 4 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 0 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 1 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kulağın yapısını inceler. 1 1 0 100
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM ORHAN 196 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,495 166,100 14 52 91 91 279

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 7 7 5,25 21 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,08 0,18 0,84

Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 25 25 18,75 15 19,48 18,45 18,07

Türkçe EEeDBeEbCaD e BCec C DEB  EAeB     deACe

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal      Cdadd de B DCE dBD  

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik     e              a                    

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen         c     cde  e

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 11 45

Türkçe 40 18 11 45

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 2 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 0 0 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 0 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN GÜNDÜZ 204 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,350 166,100 20 86 175 175 421

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 7 18 2,50 10 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 18 -2,50 -6 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 4 0,00 0 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 22 63 6,25 5 19,48 18,45 18,07

Türkçe acDCADEBd dddc ac b C baEcDeadbcCaceebBC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal eeCcDcEcCdceabDEbaaaebAcd

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik bD  ac   d e acd  b a   b d ec    bc dAe

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen c  d a Be           

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 23 30

Türkçe 40 12 23 30

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 7 18 28

Tarih-1 5 2 3 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Matematik 40 2 18 5

Matematik-1 40 2 18 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 7 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 3 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 4 0

Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 3 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN KONAK 206 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,150 166,100 15 60 106 106 304

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 9 7 7,25 29 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 2 0,50 3 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 23 26 16,50 13 19,48 18,45 18,07

Türkçe CEDCAeEBe dAAce b adeAba    eeE e       

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal aCC cD BdAABabeEb  C     

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik ae                  E      A          c 

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen               Dbc   

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 14 28

Türkçe 40 11 14 28

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 1 75
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0

Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 2 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 0 11

Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Nöronun yapısını irdeler. 1 1 0 100
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KESKİN 350 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,718 166,100 2 12 22 22 145

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 12 6 10,50 42 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 2 0,50 3 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 33 17 28,75 23 19,48 18,45 18,07

Türkçe CEDCADEBCEd dd a  e CACBcEcbB   C D    C

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal aCCEDDEBCA Ba  E aDae  d 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik          a          E                   

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen  E  de              

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 19 8 48

Türkçe 40 19 8 48

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 0 75
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0

Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN ŞAHİN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,583 166,100 12 44 80 80 259

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 12 8 10,00 40 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 9 -2,25 -6 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 2 0,50 3 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 29 33 20,75 17 19,48 18,45 18,07

Türkçe EEDDBbE CeDCba bCE CeDcBeEdAedd  ea     

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal dEDe aADEB Ee  aDdEABBbb 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik  ece               bc aa     a   c      

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen               e c D 

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 16 14 40

Türkçe 40 16 14 40

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 0 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 2 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 0 0

Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 2 2 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 9 0

Matematik-1 40 0 9 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 3 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 1 0 100
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN GÜMÜŞ 503 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,720 166,100 1 4 8 8 82

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 16 8 14,00 56 6,58 5,73 4,92

Toplam: 125 40 22 34,50 28 19,48 18,45 18,07

Türkçe cEDDBAEcCBDdbaBCC DCADEBCEdAeae eaadCcCB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal CEDdaCAbEBEEeeBaDCEABBee 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 0 75
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 16 8 64

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET GÜNAYDIN 505 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,600 166,100 6 30 48 48 211

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 10 9 7,75 31 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 2 0,50 3 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 29 22 23,50 19 19,48 18,45 18,07

Türkçe cEcD    C       CEDCADEBCEdbdcc ebe C CB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal CacaCCAD B  c BaDaEAdee  

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik   E                   dD                

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen de  E               

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 16 10 40

Türkçe 40 16 10 40

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 0 75
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 2 3 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA ASLAN 516 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,425 166,100 10 40 72 72 250

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 7 9 4,75 19 6,58 5,73 4,92

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,18 0,84

Fen 20 2 5 0,75 4 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 28 28 21,00 17 19,48 18,45 18,07

Türkçe eEDCADEBbEdAdBeaA a CbCcbEDDBece  D   Be

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal dd   DEeCAecdEDEea     d 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Fen   be  c D bcA       

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 1 75
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 3 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 2 1 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ ASLAN 234 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,013 166,100 8 34 56 56 228

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 7 9 4,75 19 6,58 5,73 4,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,18 0,84

Fen 20 1 2 0,50 3 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 30 29 22,75 18 19,48 18,45 18,07

Türkçe cEDDBAEabdDCeaBCCdDCeDEBCbdAcBAaeCcadAde

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal CcDdCaADbea e  dcCE      

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Fen Bac                 

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEY E PKAPLAN 513 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,328 166,100 13 45 81 81 260

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 10 13 6,75 27 6,58 5,73 4,92

Toplam: 125 27 27 20,25 16 19,48 18,45 18,07

Türkçe CceCeDEBb dAdBAaAC decCBbEDDcA c  Dd    

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal dCbce ddCAdBccDEAaDC deBd

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0

Sosyal 25 10 13 40

Tarih-1 5 1 4 20

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TEKİN 514 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,108 166,100 18 79 145 145 368

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 4 5 2,75 11 6,58 5,73 4,92

Toplam: 125 15 17 10,75 9 19,48 18,45 18,07

Türkçe  caCADdB   dda  eb dCce EED BeE   D     

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal      DEda    beEAe       

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 12 28

Türkçe 40 11 12 28

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0

Sosyal 25 4 5 16

Tarih-1 5 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZIRAV EKİNCİ 515 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,440 166,100 3 13 25 25 151

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 21 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 12,63 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,21 1,67 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,90 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,99 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,48 0,32

Sosyal 25 9 10 6,50 26 6,58 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,30 0,45 1,61

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,00 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,18 0,84

Fen 20 2 0 2,00 10 0,08 0,38 1,56

Toplam: 125 35 27 28,25 23 19,48 18,45 18,07

Türkçe CEcCADEBCbdcAB aA bcecCBEEDDBeEeCBDeaaBe

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal ee bDbbBCbbBaEDEAaDa     

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik                                a e   E  

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen     B D             

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 1 3 20

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 0 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0

Fen 20 2 0 10

Fizik 7 2 0 29

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİA ORAK 461 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,520 166,100 18 88 183 183 441

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 23 4,25 11 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 5 12 2,00 8 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 15 -1,75 -4 0,63 0,45 1,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 -0,14 0,27 0,40

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,08 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,11 0,18 0,84

Fen 20 2 9 -0,25 -1 -0,11 0,38 1,56

Toplam: 125 19 59 4,25 3 19,34 18,45 18,07

Türkçe eEcCAebcabdceBAaAebc Ad E a BbcbacDa  d 

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal cC   cdebbe  EaEAaDab  c 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik ab    cdc  ee  eb   a C  B     cba   d e

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen aE   eD aee   eecd  

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 23 25

Türkçe 40 10 23 25

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 2 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 1 25
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0

Sosyal 25 5 12 20

Tarih-1 5 1 1 20

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Matematik 40 2 15 5

Matematik-1 40 2 15 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 2 5 12
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 2 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 2 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 3 0

Fen 20 2 9 10

Fizik 7 2 2 29

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 3 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 4 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA IŞIK 222 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,805 166,100 8 43 78 78 256

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 9 8 7,00 28 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,45 1,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,14 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,18 0,84

Fen 20 1 1 0,75 4 -0,11 0,38 1,56

Toplam: 125 25 18 20,50 16 19,34 18,45 18,07

Türkçe EEDDBed  BDb  B CE C DEB   ce e     bb B

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal e DB b DEB E eBeDaEe  ee 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik                     c                   

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen e  B                

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 15 8 38

Türkçe 40 15 8 38

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 1 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 0 50

Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 2 1 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ KOÇHAN 453 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,895 166,100 1 6 14 14 107

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 14 11 11,25 45 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 40 36 31,00 25 19,34 18,45 18,07

Türkçe EEDeBdEaCcbeabBbCEDCADEBbEbAceAbceDBCcCa

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal CcDcaCADEBEEeAaabdEABBebc

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik   d e  B Ad        Eb d      a  d    B  

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 1 75
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 1 0 100
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 14 11 56

Tarih-1 5 2 3 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 40 4 7 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 3 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 1 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 1 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NARİN DEMİR 469 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,368 166,100 3 14 26 26 158

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 8 4 7,00 28 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 0,63 0,45 1,61

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,14 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,18 0,84

Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,11 0,38 1,56

Toplam: 125 33 23 27,25 22 19,34 18,45 18,07

Türkçe edDCADEBC dAAB ae  dCACB ED BAba BDC a a

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal  dC  cEBa  B EDEAe       

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik CD E   b   B   a           c     b  d   

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen ac  ae              

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 21 10 53

Türkçe 40 21 10 53

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 1 75
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 0 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 2 0 67
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 1 1 20

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 2 1 12
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0

Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 4 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KAVAK 470 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,678 166,100 2 11 21 21 139

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 10 8 8,00 32 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 34 19 29,25 23 19,34 18,45 18,07

Türkçe bEDDBAE CaD aacC EDCADEBCEdb BAbe  cCACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal   De CAbdBcEeeB D EA eb A

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik          e                              

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 4 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 0 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 0 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 1 1 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETULLAH SİNCAR 473 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,290 166,100 13 58 101 101 294

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 11 10 8,50 34 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,63 0,45 1,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,14 0,27 0,40

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,18 0,84

Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,11 0,38 1,56

Toplam: 125 26 36 17,00 14 19,34 18,45 18,07

Türkçe dbDa ed d cCe BdCE dcDcBaEbdABccA DdeA e

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal eEDcbaAaEBdEeABaeCEAc    

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik           e      e     D  D             

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen   e  b  e  b        

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 20 33

Türkçe 40 13 20 33

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 3 25
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 2 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 1 0

Sosyal 25 11 10 44

Tarih-1 5 2 3 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 0 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 2 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 2 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR IŞIK 475 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,768 166,100 10 47 84 84 263

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 9 5 7,75 31 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 25 19 20,25 16 19,34 18,45 18,07

Türkçe dED Bb    D  ad CcDCbDEBC d A daA   CACc

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C DeabAb   E e  DCEAB    

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik   a          d c      d                 

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 16 10 40

Türkçe 40 16 10 40

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 0 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 2 2 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİSTAN KIZMAZ 476 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,520 166,100 11 49 86 86 268

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 6 3 5,25 21 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 24 17 19,75 16 19,34 18,45 18,07

Türkçe aaDCeDEcC dAeBdDA DcebCBEED B b   D  adC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal eC  D  B   B   EAae      

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik  e                                      

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 2 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 2 1 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA CENGİZ 226 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,900 166,100 15 66 121 121 326

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 10 15 6,25 25 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 9 31 1,25 3 0,63 0,45 1,61

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,14 0,27 0,40

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,08 -0,07 0,32

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,11 0,18 0,84

Fen 20 6 14 2,50 13 -0,11 0,38 1,56

Toplam: 125 37 88 15,00 12 19,34 18,45 18,07

Türkçe eccCbeEBCadedBcbbCDBCACcadcecdcbaccedbeC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal ceeaDeEBCAbacbcEAaDCbeAdc

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik CDbdcacedbcaadececDabBedeBebccCEaedDCacb

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen cdddcDeBDeabbcbD*BAe

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 28 30

Türkçe 40 12 28 30

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 4 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 1 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 3 25
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 10 15 40

Tarih-1 5 1 4 20

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Matematik 40 9 31 23

Matematik-1 40 9 31 23

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 2 15 12
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 4 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 3 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 3 6 33

Fen 20 6 14 30

Fizik 7 1 6 14

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 1 0 100
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 4 1 3 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 1 0 100
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 1 0 100
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELEN YILDIZHAN 480 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,480 166,100 12 51 89 89 276

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 8 9 5,75 23 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 26 28 19,00 15 19,34 18,45 18,07

Türkçe ecDCbDEBe EA    AC dCbeedEDcBAEbC eeadeC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal cbe  D Bd dBEaDEAebCe    

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik d c                 E     c             

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 17 16 43

Türkçe 40 17 16 43

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 0 3 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ASLAN 212 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,388 166,100 5 26 42 42 201

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 10 4 9,00 36 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 27 14 23,50 19 19,34 18,45 18,07

Türkçe EEDDBd  C Dd eBaecede  B EE         CAC 

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C Da CADEB*E   eaCE      

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik          A         E            d    B  

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 14 9 35

Türkçe 40 14 9 35

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 4 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 0 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 0 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 0 50

Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 1 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 0 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MULAYİM YILMAZ 184 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,115 166,100 19 89 184 184 442

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 8 17 3,75 15 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1 0,63 0,45 1,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,14 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,11 0,18 0,84

Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,11 0,38 1,56

Toplam: 125 19 61 3,75 3 19,34 18,45 18,07

Türkçe eccCADEcbbcdcacDeeecCeCaacbeBbccacbadaBb

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal daeaDDbabAAaabeEABbdeCecc

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik b      e        c    d      Bca ce   E e

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen d     b       b e   

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 3 25
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 8 17 32

Tarih-1 5 1 4 20

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Matematik 40 2 9 5

Matematik-1 40 2 9 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 1 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 4 11

Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 2 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAİME SOYORAL 493 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,298 166,100 16 70 127 127 335

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 13 7,75 19 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 8 6 6,50 26 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 20 22 14,50 12 19,34 18,45 18,07

Türkçe EEDbBd    D     edDbeDEBC dcdc a    Cc c

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C DdCaAb a EbdB   EA     

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik   E                   db              b 

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 13 28

Türkçe 40 11 13 28

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 1 0

Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 3 1 60

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN KESKİN 126 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,305 166,100 9 46 82 82 261

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 -1,25 -25 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 7 15 3,25 13 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 28 31 20,25 16 19,34 18,45 18,07

Türkçe bEDDBec CeD CbBeeaDCcDEBCEdAd  D   eaACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal ddD adAcEeaEeeB  CEecdcde

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik   b        a     c     D                

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 0 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 7 15 28

Tarih-1 5 1 3 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN TURĞUT 140 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,850 166,100 17 76 140 140 360

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 17 5,75 14 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 8 5 6,75 27 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,63 0,45 1,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,14 0,27 0,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,18 0,84

Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,11 0,38 1,56

Toplam: 125 19 29 11,75 9 19,34 18,45 18,07

Türkçe CE ecDcB  bd e cA   CdaBdbDa  d d cCe Bd

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal    EDD  aA BdEeE aDa     

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik     D               b       e      e    

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen   b  ee b           

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 17 25

Türkçe 40 10 17 25

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 1 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 0 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 0 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 0 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0

Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 3 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE SÖĞÜT 498 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,860 166,100 7 28 46 46 206

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 8 6 6,50 26 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 28 16 24,00 19 19,34 18,45 18,07

Türkçe CEDCeDEB  E ABda e dCACBbE DBAE   D  a b

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal       EBCbeBacaEA  C   Be

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik                    b             c      

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 8 50

Türkçe 40 20 8 50

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 1 75
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 1 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS OĞUZ 199 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,970 166,100 6 27 45 45 205

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 11 7 9,25 37 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,63 0,45 1,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,11 0,18 0,84

Fen 20 1 4 0,00 0 -0,11 0,38 1,56

Toplam: 125 31 29 23,75 19 19,34 18,45 18,07

Türkçe aEDCAcEBeaaAeaAac cdCdCBbEDDBec b D bCB 

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal eeC DDdBaA BdEeEAeDC     

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik C              a                        

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen       b       a Bab 

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 1 75
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0

Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 2 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0

Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 1 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 1 0 100
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ASLAN 492 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,145 166,100 4 16 29 29 164

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 8 8 6,00 24 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 0,63 0,45 1,61

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,14 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,18 0,84

Fen 20 1 4 0,00 0 -0,11 0,38 1,56

Toplam: 125 33 24 27,00 22 19,34 18,45 18,07

Türkçe dEDDBeEaC D     CEDCADEBd dAbBADc a dACc

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal d   dCeDEB E  Ba eEAa bb 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik   ba    A             CD                

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen aecB  b             

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 21 10 53

Türkçe 40 21 10 53

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 1 75
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 2 0 100
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 0 2 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 0 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 0 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 4 14

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GÜNEŞ 188 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,273 166,100 14 62 112 112 313

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 19 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 11,84 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,95 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,67 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 0,16 0,48 0,32

Sosyal 25 14 9 11,75 47 6,92 5,73 4,92

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 0,63 0,45 1,61

Toplam: 125 26 41 15,75 13 19,34 18,45 18,07

Türkçe ecadeccB bEdbeeeeae acb EEDDBdc bBDd eca

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal abCcDDdBbAAcEEaEAebC  ABB

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik d   D     da  eB  a  d     A            

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 26 23

Türkçe 40 9 26 23

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 4 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 14 9 56

Tarih-1 5 2 3 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 60

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100

Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 4 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 0 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 0 11



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL EKİNCİ 342 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 5 20 0,00 0 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 16 -2,00 -5 -0,31 0,45 1,61

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,16 0,27 0,40

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,28 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,34 0,18 0,84

Fen 20 4 16 0,00 0 -0,47 0,38 1,56

Toplam: 125 19 84 -2,00 -2 12,42 18,45 18,07

Türkçe bEDeBeabCdabaeBabcbedacBdaEebcdadaeBecae

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal ebcdeabDE*adecBeaeEcdecaA

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik DbaeabDcdeaa      da       abe         d

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen BebcEdeaAccadecBbdba

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 4 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 1 0 100
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 5 20 20

Tarih-1 5 0 5 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Matematik 40 2 16 5

Matematik-1 40 2 16 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 7 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 3 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 3 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Fen 20 4 16 20

Fizik 7 2 5 29

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Gaz yasalarını açıklar. 4 1 3 25
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 1 0 100
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAŞARAN 130 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,560 166,100 14 77 141 141 361

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 6 14 2,50 10 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 3 10 0,50 1 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 24 49 11,75 9 12,42 18,45 18,07

Türkçe ddDcBddaCBcebbBaeEbCADcBacaAAebaAecdCbaB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal ddDcCadebdbbDbdeDdEA     

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik aeEBabbBe    b    a   e      b          

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 15 25 38

Türkçe 40 15 25 38

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 6 14 24

Tarih-1 5 2 3 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 3 10 8

Matematik-1 40 3 10 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 5 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 2 2 50
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KESKİN 356 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,383 166,100 12 73 133 133 345

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 9 14 5,50 22 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 9 -1,25 -3 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 23 39 13,25 11 12,42 18,45 18,07

Türkçe E  DBbEbacae  BCeED dDEB  a e bDd beC de

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal CbDcbaAedabEebBaDaEAdB e 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik e d b    A       c     e   c  d  d    b 

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 0 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 0 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 9 14 36

Tarih-1 5 2 3 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 9 3

Matematik-1 40 1 9 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 5 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 1 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KORKUT 494 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 -1,25 -25 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 2 23 -3,75 -15 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 6 34 -2,50 -6 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 14 91 -8,75 -7 12,42 18,45 18,07

Türkçe abDdeebcbaEAcdbbeCDabeCedabecdbaecbdaecd

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal aedabecdabecddaceBDacebde

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik CadbcEabdcEBdaeBadcebdeccabcebdaceEabdce

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 6 34 15

Türkçe 40 6 34 15

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 2 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 0 4 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 2 23 8

Tarih-1 5 0 5 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 0 1 0
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Matematik 40 6 34 15

Matematik-1 40 6 34 15

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 3 14 18
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 5 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 4 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 8 11



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ŞİMŞEK 198 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,563 166,100 15 78 143 143 363

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 9 16 5,00 20 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 9 31 1,25 3 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 30 75 11,25 9 12,42 18,45 18,07

Türkçe bEDcBebDaccbdCeaacDacebdaEEbceADbCcedcCa

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal CEDcebADbaccbeaacaEAecDbA

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik abdcbEbdebebCaeDbeaaebCcEdbcbdAaaBddcBaB

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 28 30

Türkçe 40 12 28 30

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 2 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 2 0 100
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 9 16 36

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Matematik 40 9 31 23

Matematik-1 40 9 31 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 3 14 18
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 3 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 2 7 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 5 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ŞAHİN 477 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,005 166,100 9 63 113 113 315

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 6 3 5,25 21 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 -0,31 0,45 1,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,28 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,34 0,18 0,84

Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,47 0,38 1,56

Toplam: 125 22 25 15,75 13 12,42 18,45 18,07

Türkçe bEDbBcd CaD b ceCEbCAeEBb aA  b eeecCAda

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal     CaAc B      aCEA     

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik aeEB                                    

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen                d    

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 1 0 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 2 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 2 0 50
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA TUNÇ 479 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,950 166,100 2 23 37 37 190

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 9 11 6,25 25 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 32 27 25,25 20 12,42 18,45 18,07

Türkçe EEDDBAcaCaDCCbcbCceCADEBd EA c a    CACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal e D aCbbEBaEe daDdEAB ba 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik    B   ac      c e a                    

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 4 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 1 2 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 2 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN OKÇU 481 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,960 166,100 1 8 18 18 131

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 11 7 9,25 37 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 34 19 29,25 23 12,42 18,45 18,07

Türkçe  EDCADEB bEA abDAd deACBEdDDBA aCaD  a d

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal Bea D EBCd B EDE ebCed  B

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik          E                  B        d  

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 21 11 53

Türkçe 40 21 11 53

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 4 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 2 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 0 6
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 0 11



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSA ÖZDEMİR 483 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,335 166,100 17 82 151 151 379

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 23 5,25 13 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 9 4 8,00 32 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 8 -2,00 -5 -0,31 0,45 1,61

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,16 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,28 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,34 0,18 0,84

Fen 20 0 6 -1,50 -8 -0,47 0,38 1,56

Toplam: 125 20 41 9,75 8 12,42 18,45 18,07

Türkçe ebbCADEabaaAe  beC  bee aE bBcdaCBcebaBa

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal BCdbDDbBa      EA DC     

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik e              e     dabb e    b        

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen d bd c        a d   

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 23 28

Türkçe 40 11 23 28

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 1 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 2 25
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 3 2 60

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 0 8 0

Matematik-1 40 0 8 0

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 3 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0

Fen 20 0 6 0

Fizik 7 0 4 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIRAÇ 488 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,893 166,100 5 53 92 92 280

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 10 12 7,00 28 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 -0,31 0,45 1,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,16 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,28 -0,07 0,32

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,34 0,18 0,84

Fen 20 3 5 1,75 9 -0,47 0,38 1,56

Toplam: 125 29 41 18,75 15 12,42 18,45 18,07

Türkçe bEDcBAEceBD bacbCcaCcDEBeEEAeccaA edeeac

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal dEDcdCADEBdae ceDdEAdd b 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik       b      b                          

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen deDB          Bc  ae

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 10 12 40

Tarih-1 5 2 3 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Fen 20 3 5 15

Fizik 7 2 2 29

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 1 0 100
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kulağın yapısını inceler. 1 1 0 100
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUMRU GÜNDÜZ 485 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,018 166,100 13 75 139 139 359

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 9 16 5,00 20 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 24 48 12,00 10 12,42 18,45 18,07

Türkçe CcDCeDEB  dcdBbb  eeCACBEabDabcebcaeabda

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal cbCbDedaaAeBbbDEAeaCeaddB

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik C  d  a  a    d  e    C    d  a  c     b

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 23 33

Türkçe 40 13 23 33

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 9 16 36

Tarih-1 5 2 3 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Matematik 40 2 9 5

Matematik-1 40 2 9 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 4 6
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE EREN 489 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,655 166,100 3 29 47 47 210

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 9 12 6,00 24 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 32 33 23,75 19 12,42 18,45 18,07

Türkçe cEDDBb DeaD becCCEDCdDEBeEEAe AcA adCcbB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal C DcaCAccadEebd DaEAdB e 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik     ac B    b  b   E   c              c 

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 9 12 36

Tarih-1 5 2 2 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 1 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 0 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TURAN 193 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,893 166,100 10 67 122 122 327

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 9 11 6,25 25 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 8 -1,00 -3 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 26 43 15,25 12 12,42 18,45 18,07

Türkçe dcbCAeEBbEdAcecacCbeCAaBEEeaabcDCBDdbbed

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal eadbbDEdCAeBabDEAaaC     

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik dbcEba ab c                             

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 16 24 40

Türkçe 40 16 24 40

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 0 5 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 8 3

Matematik-1 40 1 8 3

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 5 6
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ALTUN 70 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 2 22 -3,50 -14 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 14 -3,50 -9 -0,31 0,45 1,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,16 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,28 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,34 0,18 0,84

Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,47 0,38 1,56

Toplam: 125 9 72 -9,00 -7 12,42 18,45 18,07

Türkçe dabcBbaDbcaeadBdCbedbacebdbAAcdbbeeaacCe

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal babeadebbaac ddebCbbBaadc

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik c cd  bacd  b          aa b      d  d b 

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen   c  bb             

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 0 4 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 4 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 2 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 2 22 8

Tarih-1 5 0 5 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 0 1 0
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 0 14 0

Matematik-1 40 0 14 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 6 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 3 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 3 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURHAN DAŞ 221 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,398 166,100 18 84 159 159 396

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 18 4,50 11 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 6 10 3,50 14 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 17 35 8,25 7 12,42 18,45 18,07

Türkçe Cc CdeEB    e Ab eeeeAeeEEe ee  eac   cC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal  bdbcedaaA Bd  EA Da    B

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik  D    b    e c   a        c  b       E b

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 18 23

Türkçe 40 9 18 23

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 3 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 1 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 6 10 24

Tarih-1 5 0 4 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 7 5

Matematik-1 40 2 7 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 4 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 1 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YILDIRIM 223 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,830 166,100 16 80 148 148 374

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 19 4,25 11 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 8 6 6,50 26 4,44 5,73 4,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,28 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,34 0,18 0,84

Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,47 0,38 1,56

Toplam: 125 17 27 10,25 8 12,42 18,45 18,07

Türkçe ad CeabBb EAeBeDcbcce a  aD  AE  ac  bc 

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal eCC  b adA     EAaDCD  d 

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Fen       b         e   

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 19 23

Türkçe 40 9 19 23

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 2 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 2 25
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 0 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0

Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 1 40

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 20

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN BULCE 511 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,120 166,100 7 55 97 97 286

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 5 13 1,75 7 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 27 36 18,00 14 12,42 18,45 18,07

Türkçe EdDDBe  CaD Ca CecDdeDEBCbEAdabDAdadeACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal a   bCADcadceec b EA  ead

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik              b b c a     E d  e  B   a  

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 5 13 20

Tarih-1 5 0 2 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 2 7 5

Matematik-1 40 2 7 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 2 2 12
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 3 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜKEYMAN METE 509 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,255 166,100 6 54 95 95 284

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 9 16 5,00 20 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 4 10 1,50 4 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 30 49 17,75 14 12,42 18,45 18,07

Türkçe EabDcbcebcaeaadbCEDCeDEBCEadbBdbeCadCACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal CbDcbaAedabbDeBeaCEAdBead

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik eea dE  AecD   b      Ce         c   a  

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 9 16 36

Tarih-1 5 2 3 40

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 4 10 10

Matematik-1 40 4 10 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 1 4 6
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 1 1 25
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 3 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN ÖZÇELİK 76 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,560 166,100 4 37 68 68 243

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 6 11 3,25 13 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 28 26 21,50 17 12,42 18,45 18,07

Türkçe EdDbBAE C DC a C EDbADEBbbEAeabDcdeeeACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal a D  aAbdBaEb BebaE   ee 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik                    d A                  

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 4 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 0 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 6 11 24

Tarih-1 5 1 1 20

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 0

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 1 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP ŞİMŞEK 512 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,538 166,100 8 59 103 103 297

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 12 7 10,25 41 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 -0,31 0,45 1,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,16 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,28 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,34 0,18 0,84

Fen 20 1 4 0,00 0 -0,47 0,38 1,56

Toplam: 125 27 40 17,00 14 12,42 18,45 18,07

Türkçe adbC DbBbEEAeBeeAeedeeaBcda BbEbe D  ace

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal BCCc bEadc B   EABDCDe eB

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik a    d                ab ae      D   E  

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Fen Bc b e          e   

Cevap Anahtarı A BECCBDDBDACEAEDDBBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 23 30

Türkçe 40 12 23 30

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 0 3 0
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 0 4 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 1 60

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 4 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 0 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 1 0 11

Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 3 14

Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0
İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0
Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSRATURĞUT 225 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,875 166,100 11 72 132 132 344

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 11 14 7,50 30 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 6 34 -2,50 -6 -0,31 0,45 1,61

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,16 0,27 0,40

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,28 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,34 0,18 0,84

Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,47 0,38 1,56

Toplam: 125 36 89 13,75 11 12,42 18,45 18,07

Türkçe EbDcBeEcdBDedbddCcDCdDEBeddcABbbbbbBCAdd

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal CaDeCbAbEeadcbBeeCEAaBcdA

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik abaaabbccecbabcadcabAdacadbdbeAcaeaEBBaB

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen abbBaCecbacebadcdbca

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 2 0 100
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 1 0 100
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0

Sosyal 25 11 14 44

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Matematik 40 6 34 15

Matematik-1 40 6 34 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 3 14 18
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 4 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 9 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 1 4 20
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 2 1 67

Fen 20 2 18 10

Fizik 7 2 5 29

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 1 0 100
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 4 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZSUNAR 143 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
101,948 166,100 19 91 209 209 485

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 22 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 8,44 12,22 11,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,89 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,01 1,67 1,73

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,20 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,19 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 -1,25 -25 0,15 0,48 0,32

Sosyal 25 6 19 1,25 5 4,44 5,73 4,92

Matematik-1 40 6 22 0,50 1 -0,31 0,45 1,61

Toplam: 125 19 74 0,50 0 12,42 18,45 18,07

Türkçe acDbecaBdEdbdecabCadecaBcEabadcDbcaeabda

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal BaCEaDbcbdecbaeEdcaCabced

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Matematik dcabedcbA   aEacDebecdCdbaeAcDb         

Cevap Anahtarı A CDEEDEDCAEEBCEBBDBDDEBCEDBAABDCEDDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 1 3 25
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 0 1 0
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 3 25
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 0 1 0
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 3 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 6 19 24

Tarih-1 5 3 2 60

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 0

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0

Matematik 40 6 22 15

Matematik-1 40 6 22 15

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 3 11 18
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 4 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 2 2 22



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET * GÜR ORAK 383 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,568 166,100 7 74 137 137 353

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 8 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 15,22 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,38 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,66 1,67 1,73

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,06 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,06 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 1,53 0,48 0,32

Sosyal 25 5 19 0,25 1 5,56 5,73 4,92

Matematik-1 40 0 10 -2,50 -6 -3,12 0,45 1,61

Toplam: 125 25 48 13,00 10 19,28 18,45 18,07

Türkçe cdDbBAbcCeDdCCBCCcDCceEBdddbeBAceaD eACB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal  dcabdAebdaacccaedEABcbeA

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik   dd   cccc dd  b           e           

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 3 25
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 0 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100

Sosyal 25 5 19 20

Tarih-1 5 0 4 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Matematik 40 0 10 0

Matematik-1 40 0 10 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 0 3 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 5 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANURİ KAYA 454 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,758 166,100 4 35 62 62 236

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 8 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 15,22 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,38 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,66 1,67 1,73

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,06 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,06 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 1,53 0,48 0,32

Sosyal 25 6 5 4,75 19 5,56 5,73 4,92

Toplam: 125 26 16 22,00 18 19,28 18,45 18,07

Türkçe CaDCADEBCEdAe*A  e deACBcE eBAEc  Da   C

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal    b    Cb    bEAaD eC  B

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 3 1 75
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 2 0 100
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 0 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 2 25
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAĞCI 208 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,490 166,100 8 90 204 204 478

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 8 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 15,22 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,38 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,66 1,67 1,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,06 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,06 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 1,53 0,48 0,32

Sosyal 25 3 21 -2,25 -9 5,56 5,73 4,92

Matematik-1 40 5 35 -3,75 -9 -3,12 0,45 1,61

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,75 0,27 0,40

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,67 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,50 0,18 0,84

Fen 20 0 20 -5,00 -25 -1,92 0,38 1,56

Toplam: 125 26 98 1,50 1 19,28 18,45 18,07

Türkçe cEDbBdEaCaDCebBCCcDCAbdcaEdceBccedDaCdbB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal aaaabbbbccccDdddeeEe dDdd

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Matematik DedcbabcdedcbabcdedcbAbcdEDcbabcdedcBace

Cevap Anahtarı B DDEBCEDBAABDCEDDEDCEAACDEEDEDCAEEBCEBBDB

Fen aaaabbbbccccddddeeee

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 22 45

Türkçe 40 18 22 45

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 3 1 75
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 2 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 3 21 12

Tarih-1 5 0 5 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Matematik 40 5 35 13

Matematik-1 40 5 35 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 17 3 14 18
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 4 0 4 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 9 0 9 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 5 2 3 40
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Fen 20 0 20 0

Fizik 7 0 7 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 1 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 4 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 1 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 1 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 1 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA U UÇ 472 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,045 166,100 3 33 55 55 224

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 8 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 15,22 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,38 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,66 1,67 1,73

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,06 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,06 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 1,53 0,48 0,32

Sosyal 25 7 8 5,00 20 5,56 5,73 4,92

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,75 0,27 0,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,67 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,50 0,18 0,84

Fen 20 0 2 -0,50 -3 -1,92 0,38 1,56

Toplam: 125 28 20 23,00 18 19,28 18,45 18,07

Türkçe cEDDBAE C Da  B CaDC DE CEdAeBA ee deAdB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal  c   Cb E   b deDaEAeBeC 

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Fen   bc                

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 21 10 53

Türkçe 40 21 10 53

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 1 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 0 0
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 0 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 0 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 0 1 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 1 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 1 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ADSIZ 319 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,090 166,100 1 2 5 5 74

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 8 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 15,22 12,22 11,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,38 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,66 1,67 1,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 -0,06 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,06 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 1,53 0,48 0,32

Sosyal 25 16 8 14,00 56 5,56 5,73 4,92

Toplam: 125 41 23 35,25 28 19,28 18,45 18,07

Türkçe CcDCAeEBCEEbbBAceeDdeACBbEabBcEDCBDdCCBb

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal dCCEDbEBCAec EbEAaDCbCdBB

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 3 25
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 0 1 0

Sosyal 25 16 8 64

Tarih-1 5 4 1 80

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ÇAKIR 186 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,870 166,100 2 7 16 16 111

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 8 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 15,22 12,22 11,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,38 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,66 1,67 1,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 -0,06 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,06 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 1,53 0,48 0,32

Sosyal 25 16 8 14,00 56 5,56 5,73 4,92

Toplam: 125 37 25 30,75 25 19,28 18,45 18,07

Türkçe CcDC eEBCddbeBAceebdeACBbEabBAEaC DdCCBC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal dCCEDbEBCAec EbEAaDCbCdBB

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 1 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 1 1 50
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 1 3 25
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 2 0 100
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 16 8 64

Tarih-1 5 4 1 80

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 1 0 100
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 1 0 100
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DENIZ 161 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,855 166,100 5 69 125 125 332

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 8 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 15,22 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,38 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,66 1,67 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 -0,06 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,06 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 1,53 0,48 0,32

Sosyal 25 8 17 3,75 15 5,56 5,73 4,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,75 0,27 0,40

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,67 -0,07 0,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,50 0,18 0,84

Fen 20 0 1 -0,25 -1 -1,92 0,38 1,56

Toplam: 125 25 41 14,75 12 19,28 18,45 18,07

Türkçe cEDbBdEaCaDCebBCCcDCAbdcaEdceBccedDabcbB

Cevap Anahtarı B EEDDBAEDCBDCCCBCCEDCADEBCEEAABADACDBCACB

Sosyal baecaCbDEBcaDdBeaCadaBcad

Cevap Anahtarı B CEDBCCADEBEEDABBDCEABBDCA

Fen           c         

Cevap Anahtarı B BDDBECCEAEBDACBBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100
Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 1 0 100
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 0 2 0
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1 1 50
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 1 1 50

Sosyal 25 8 17 32

Tarih-1 5 0 5 0

XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 0 1 0
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 0 1 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

İvme - zaman grafiğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi açıklar. 1 0 0 0
İki boyutta hareketi açıklar. 1 0 0 0
Vektörler ile ilgili işlem yapar. 1 0 0 0
Hareketlilerin birbirine göre hareketini yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirterek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sabit kuvvetin etkisindeki hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 4 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kulağın yapısını inceler. 1 0 0 0
Duyu organlarında bulunan reseptörleri kavrar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hormonların etkilediği yapıları inceler. 1 0 0 0
Nöronun yapısını irdeler. 1 0 0 0
Merkezi sinir sisteminin görevlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PALME 11. SINIF 2. DENEME

MARDİN / MİDYAT / GERCÜŞ AND LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZERİFE KALKAN 197 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,490 166,100 6 71 129 129 338

Puanı Hesaplanan: 92 220 220 507

Katılımlar: 8 95 263 263 568

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 15,22 12,22 11,64

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,38 0,74 0,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,66 1,67 1,73

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,06 0,72 0,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,06 2,11 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 1,53 0,48 0,32

Sosyal 25 7 8 5,00 20 5,56 5,73 4,92

Toplam: 125 22 32 14,00 11 19,28 18,45 18,07

Türkçe ecDCAD aCcdebddceecdCcbabaDbBcEaCacCCCBC

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADACDBCACBEEDDBAEDCBDCCCBC

Sosyal  e  ee B      bEbBeCbCdBB

Cevap Anahtarı A BCCEDDEBCAABEEDEABDCDCABB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 15 24 38

Türkçe 40 15 24 38

Atasözlerindeki örtük anlamı belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 4 2 2 50
Metinde boş bırakılan yerleri uygun sözlerle tamamlar. 1 1 0 100
Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 2 1 1 50
Cümlede yansıtılan duyguyu, düşünceyi, durumu kavrar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 0 2 0
Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 2 0 2 0
Cümle çeşitlerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsi türlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Kelimelerdeki ses değişikliklerini kavrar. 1 0 1 0
Paragrafta anlatılmak istenen yardımcı düşünceyi belirler. 4 2 2 50
Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf oluşturmayı kavrar. 2 0 2 0
Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan konuya göre paragrafın başlığını belirler. 1 1 0 100
Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf şiirin özelliklerini ve Türk şiirindeki yerin belirler. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Şiirde geçen söz sanatlarını belirler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini, yazarların edebî kişiliğini, anlayışlarını ve dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Hikâye türünün çeşitlerini, yapı unsurlarını, anlatıcının bakış açısını ve anlatım tekniklerini kavrar. 1 1 0 100

Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin de-vamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

MS 2. yy- MS 15. yy felsefesinin ayırt edici özelliklerini bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – MS 15. yy felsefesinin hazırlayan düşünce ortamını bilir. 1 0 0 0
MS 2. yy – Ms 15. yy  felsefesinin temel poblemlerini bilir ve dönem filozoflarının görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Ahirete uğurlamanın nasıl yapılacağını bilir. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'in özelliklerini tanır. Bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayabilir. 1 0 1 0
Peygamberlerin görevleri bilgisine sahip olur. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Kur'an'da nasıl değerlendirildiğini bilir. 1 0 1 0
Kur'an'da geçen kavramların içeriklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

MÖ 6. yy – MS 2. yy felsefesi kapsamında yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan felsefi akımların görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MS 2. yy – MS 15. yy İslam felsefesi kapsamında yer alan filozofları bilir. 1 1 0 100
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